
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 56 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 28,41 7,98 26,42 2,79 1,45 2,42 2,13 1,23 1,82 3,14 1,13 2,86 2,82 1,39 2,47 0,00 0,00 0,00 15,29 3,30 14,46 1,36 0,61 1,21 2,43 1,75 1,99 1,77 1,64 1,36 1,34 1,77 0,90 61,4822,25 55,91 307,560

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 28 2 27,50 8 0 8,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 0 5,00 103 14 99,50 438,813 57

2 12028 ONUR KULAN 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 3 2 2,50 7 0 7,00 5 1 4,75 4 2 3,50 97 17 92,75 418,003 142

3 12343 RAMAZAN EFE 12 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 27 1 26,75 4 0 4,00 6 1 5,75 5 1 4,75 4 1 3,75 93 15 89,25 408,043 206

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 6 22,50 7 2 6,50 4 3 3,25 3 4 2,00 3 3 2,25 92 25 85,75 396,553 299

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 24 3 23,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 3 2 2,50 88 20 83,00 388,873 390

6 12237 ENES ARICI 12 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 6 20,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 84 23 78,25 374,398 570

7 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12A 34 3 33,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 1 22,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 80 8 78,00 373,628 587

8 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 26 5 24,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 24 3 23,25 4 1 3,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 82 20 77,00 371,823 616

9 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 33 6 31,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 24 3 23,25 2 0 2,00 3 2 2,50 6 0 6,00 3 2 2,50 81 21 75,75 367,110 693

10 12087 ADİLE ÇAKIR 12 32 6 30,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 25 2 24,50 2 0 2,00 5 1 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 80 24 74,00 361,795 776

11 12204 RANA ATLI 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 20 6 18,50 4 0 4,00 5 2 4,50 2 5 0,75 4 2 3,50 81 29 73,75 361,175 785

12 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 23 4 22,00 1 1 0,75 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 80 29 72,75 357,618 843

13 12138 SULTANNAZ AYGOR 12 33 7 31,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 4 22,00 2 0 2,00 4 2 3,50 4 3 3,25 1 4 0,00 79 26 72,50 357,158 849

14 12218 ARDA KOÇ 12A 35 5 33,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 3 22,25 2 3 1,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 77 25 70,75 351,458 968

15 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 34 3 33,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 21 4 20,00 4 1 3,75 73 13 69,75 348,323 1019

16 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 28 2 27,50 3 2 2,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 76 27 69,25 347,710 1026

17 12171 NİSA NUR SERT 12 32 6 30,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 20 4 19,00 2 1 1,75 4 2 3,50 3 1 2,75 1 3 0,25 73 23 67,25 341,390 1141

18 12313 EMRE YORULMAZ 12 30 7 28,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 1 2 0,50 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 74 28 67,00 341,068 1147

19 12196 NİSANUR YÜYEN 12 31 8 29,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 20 6 18,50 2 0 2,00 6 0 6,00 2 2 1,50 1 2 0,50 72 22 66,50 339,380 1176

20 12229 TALHA GÜRCAN 12 28 5 26,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 2 17,50 2 1 1,75 4 2 3,50 2 0 2,00 1 4 0,00 70 17 65,75 337,308 1225

21 84714 AHMET ARSLAN 12 32 5 30,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 1 16,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 69 15 65,25 335,258 1264

22 12170 ZEHRA ZAMAN 12 32 7 30,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 17 3 16,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 67 21 61,75 324,703 1503

23 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 19 3 18,25 4 1 3,75 3 0 3,00 66 18 61,50 324,360 1516

24 12241 NİSANUR AYER 12 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 16 3 15,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 66 23 60,25 320,490 1614

25 12158 HİLAL ALTAN 12 32 7 30,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 14 5 12,75 2 2 1,50 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 67 29 59,75 318,803 1656

26 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 32 1 31,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 13 1 12,75 1 1 0,75 1 2 0,50 61 7 59,25 316,858 1712

27 12301 ARDA YILDIRIM 12A 30 6 28,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 17 2 16,50 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 63 22 57,50 312,025 1859

28 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 28 7 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 17 3 16,25 1 2 0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 61 27 54,25 302,503 2109

29 12169 S CEYLİN URLU 12 25 8 23,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 18 1 17,75 2 1 1,75 2 0 2,00 56 11 53,25 299,905 2170
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 56 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 28,41 7,98 26,42 2,79 1,45 2,42 2,13 1,23 1,82 3,14 1,13 2,86 2,82 1,39 2,47 0,00 0,00 0,00 15,29 3,30 14,46 1,36 0,61 1,21 2,43 1,75 1,99 1,77 1,64 1,36 1,34 1,77 0,90 61,4822,25 55,91 307,560

KATILIMLAR

30 12143 SUDE CİRMAN 12 32 6 30,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 11 3 10,25 3 1 2,75 1 0 1,00 57 14 53,50 299,755 2175

31 12144 BEGÜM AKPINAR 12 30 10 27,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 1 7,75 55 12 52,00 295,465 2311

32 12291 HİRA  AYDEMİR 12 29 5 27,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 15 0 15,00 1 2 0,50 1 2 0,50 55 14 51,50 293,963 2365

33 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 16 2 15,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 57 25 50,75 291,880 2436

34 12267 EMENTE DOLGUN 12 29 10 26,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 16 4 15,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 57 29 49,75 288,900 2507

35 12221 SİNA YILMAZ 12A 31 4 30,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 3 9,25 3 4 2,00 54 18 49,50 287,670 2539

36 12079 BEGÜ  MALKOÇ 12A 26 7 24,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 11 2 10,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 52 12 49,00 286,978 2568

37 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 25 12 22,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 18 6 16,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 57 37 47,75 283,395 2674

38 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 29 8 27,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 14 3 13,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 51 17 46,75 279,715 2796

39 12284 AHMET ÇOBAN 12A 28 6 26,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 7 1 6,75 1 0 1,00 48 13 44,75 273,700 2986

40 12185 NEHİR YÜCE 12 24 11 21,25 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 49 20 44,00 272,188 3042

41 12321 UMUT YILMAZ 12 25 11 22,25 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 1 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 49 20 44,00 272,138 3045

42 12394 ERCAN VAROL 12D 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 10 2,50 3 4 2,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 51 37 41,75 264,905 3294

43 12420 AYTEN UZUN 12 26 9 23,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 8 2 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 44 20 39,00 256,803 3534

44 12228 KAAN SEMİH KURT 12 23 14 19,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 4 8,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 47 35 38,25 255,110 3579

45 12172 SİMGE KARABULUT 12 24 13 20,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 3 4,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 45 27 38,25 254,888 3585

46 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 30 10 27,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 43 25 36,75 249,440 3760

47 12335 ESMA BİRGÜL 12B 29 7 27,25 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 42 25 35,75 246,373 3876

48 12051 RÜMEYSA TETİK 12 21 12 18,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 11 1 10,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 40 23 34,25 243,165 3978

49 12064 HATİCE OKYAY 12 21 18 16,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 7 3 6,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 43 38 33,50 241,065 4043

50 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 23 12 20,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 28 33,00 239,060 4117

51 12339 FETTAH ARDA ÖZÇELİK 12 25 7 23,25 1 0 1,00 9 1 8,75 35 8 33,00 238,638 4128

52 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 6 2 5,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 17 6 15,50 34 14 30,50 233,395 4307

53 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 19 19 14,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 14 10 11,50 1 0 1,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 42 48 30,00 230,758 4379

54 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 18 17 13,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 30 24,50 214,183 4892

55 12423 İLAYDA SARI 12G 20 15 16,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 30 40 20,00 200,258 5262

56 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 16 9 13,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 5 -1,25 22 18 17,50 193,013 5422
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 56 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 28,41 7,98 26,42 2,79 1,45 2,42 2,13 1,23 1,82 3,14 1,13 2,86 2,82 1,39 2,47 0,00 0,00 0,00 15,29 3,30 14,46 1,36 0,61 1,21 2,43 1,75 1,99 1,77 1,64 1,36 1,34 1,77 0,90 61,4822,25 55,91 307,560

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 56 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 28,4 8,0 26,42 10,9 5,2 9,58 16,6 3,9 15,67 5,5 5,2 4,25 61,5 22,3 55,92 307,560

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 35 5 33,75 14 6 12,50 36 2 35,50 18 1 17,75 103 14 99,50 438,813 1 1 23 23 57

2 12028 ONUR KULAN 12A 37 3 36,25 14 6 12,50 30 5 28,75 16 3 15,25 97 17 92,75 418,003 1 2 46 47 142

3 12343 RAMAZAN EFE 12 33 7 31,25 14 4 13,00 31 1 30,75 15 3 14,25 93 15 89,25 408,043 1 3 70 73 206

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 37 3 36,25 14 4 13,00 31 8 29,00 10 10 7,50 92 25 85,75 396,553 2 4 103 107 299

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 34 5 32,75 12 5 10,75 29 5 27,75 13 5 11,75 88 20 83,00 388,873 3 5 120 125 390

6 12237 ENES ARICI 12 34 5 32,75 15 4 14,00 25 8 23,00 10 6 8,50 84 23 78,25 374,398 2 6 158 165 570

7 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12A 34 3 33,25 13 3 12,25 23 1 22,75 10 1 9,75 80 8 78,00 373,628 4 7 162 169 587

8 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 26 5 24,75 14 5 12,75 28 4 27,00 14 6 12,50 82 20 77,00 371,823 5 8 172 179 616

9 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 33 6 31,50 10 8 8,00 26 3 25,25 12 4 11,00 81 21 75,75 367,110 6 9 186 195 693

10 12087 ADİLE ÇAKIR 12 32 6 30,50 12 8 10,00 27 2 26,50 9 8 7,00 80 24 74,00 361,795 3 10 208 219 776

11 12204 RANA ATLI 12 32 8 30,00 14 6 12,50 24 6 22,50 11 9 8,75 81 29 73,75 361,175 4 11 211 223 785

12 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 35 5 33,75 11 9 8,75 24 5 22,75 10 10 7,50 80 29 72,75 357,618 7 12 223 235 843

13 12138 SULTANNAZ AYGOR 12 33 7 31,25 12 6 10,50 25 4 24,00 9 9 6,75 79 26 72,50 357,158 5 13 225 237 849

14 12218 ARDA KOÇ 12A 35 5 33,75 11 8 9,00 25 6 23,50 6 6 4,50 77 25 70,75 351,458 8 14 256 270 968

15 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 34 3 33,25 14 5 12,75 25 5 23,75 73 13 69,75 348,323 9 15 263 278 1019

16 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 30 10 27,50 10 8 8,00 31 4 30,00 5 5 3,75 76 27 69,25 347,710 10 16 265 280 1026

17 12171 NİSA NUR SERT 12 32 6 30,50 11 6 9,50 22 5 20,75 8 6 6,50 73 23 67,25 341,390 6 17 283 300 1141

18 12313 EMRE YORULMAZ 12 30 7 28,25 15 5 13,75 17 8 15,00 12 8 10,00 74 28 67,00 341,068 7 18 287 304 1147

19 12196 NİSANUR YÜYEN 12 31 8 29,00 10 4 9,00 22 6 20,50 9 4 8,00 72 22 66,50 339,380 8 19 293 310 1176

20 12229 TALHA GÜRCAN 12 28 5 26,75 15 3 14,25 20 3 19,25 7 6 5,50 70 17 65,75 337,308 9 20 299 316 1225

21 84714 AHMET ARSLAN 12 32 5 30,75 13 4 12,00 18 2 17,50 6 4 5,00 69 15 65,25 335,258 10 21 304 321 1264

22 12170 ZEHRA ZAMAN 12 32 7 30,25 13 6 11,50 17 3 16,25 5 5 3,75 67 21 61,75 324,703 11 22 340 363 1503

23 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 8 28,00 10 6 8,50 19 3 18,25 7 1 6,75 66 18 61,50 324,360 12 23 342 365 1516

24 12241 NİSANUR AYER 12 30 10 27,50 15 4 14,00 17 4 16,00 4 5 2,75 66 23 60,25 320,490 13 24 349 372 1614

25 12158 HİLAL ALTAN 12 32 7 30,25 10 8 8,00 16 7 14,25 9 7 7,25 67 29 59,75 318,803 14 25 356 380 1656

26 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 32 1 31,75 14 2 13,50 13 1 12,75 2 3 1,25 61 7 59,25 316,858 15 26 364 389 1712

27 12301 ARDA YILDIRIM 12A 30 6 28,50 12 6 10,50 17 2 16,50 4 8 2,00 63 22 57,50 312,025 11 27 380 408 1859

28 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 28 7 26,25 11 7 9,25 18 5 16,75 4 8 2,00 61 27 54,25 302,503 12 28 413 447 2109

29 12169 S CEYLİN URLU 12 25 8 23,00 9 1 8,75 20 2 19,50 2 0 2,00 56 11 53,25 299,905 16 29 426 461 2170

30 12143 SUDE CİRMAN 12 32 6 30,50 10 4 9,00 11 3 10,25 4 1 3,75 57 14 53,50 299,755 17 30 428 463 2175

31 12144 BEGÜM AKPINAR 12 30 10 27,50 17 1 16,75 8 1 7,75 55 12 52,00 295,465 18 31 453 489 2311

32 12291 HİRA  AYDEMİR 12 29 5 27,75 9 5 7,75 15 0 15,00 2 4 1,00 55 14 51,50 293,963 19 32 462 499 2365

33 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 11 6 9,50 18 2 17,50 0 7 -1,75 57 25 50,75 291,880 20 33 468 509 2436

34 12267 EMENTE DOLGUN 12 29 10 26,50 8 7 6,25 16 6 14,50 4 6 2,50 57 29 49,75 288,900 21 34 476 520 2507

35 12221 SİNA YILMAZ 12A 31 4 30,00 10 7 8,25 10 3 9,25 3 4 2,00 54 18 49,50 287,670 13 35 484 528 2539

36 12079 BEGÜ  MALKOÇ 12A 26 7 24,25 11 2 10,50 11 2 10,50 4 1 3,75 52 12 49,00 286,978 14 36 490 534 2568

37 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 25 12 22,00 10 10 7,50 19 8 17,00 3 7 1,25 57 37 47,75 283,395 22 37 503 549 2674

38 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 29 8 27,00 6 2 5,50 14 3 13,25 2 4 1,00 51 17 46,75 279,715 23 38 510 557 2796

39 12284 AHMET ÇOBAN 12A 28 6 26,50 12 6 10,50 8 1 7,75 48 13 44,75 273,700 15 39 532 583 2986

40 12185 NEHİR YÜCE 12 24 11 21,25 13 1 12,75 9 3 8,25 3 5 1,75 49 20 44,00 272,188 24 40 539 594 3042

41 12321 UMUT YILMAZ 12 25 11 22,25 13 2 12,50 6 2 5,50 5 5 3,75 49 20 44,00 272,138 25 41 541 596 3045

42 12394 ERCAN VAROL 12D 28 12 25,00 14 6 12,50 5 10 2,50 4 9 1,75 51 37 41,75 264,905 1 42 565 625 3294

43 12420 AYTEN UZUN 12 26 9 23,75 6 4 5,00 8 2 7,50 4 5 2,75 44 20 39,00 256,803 26 43 580 645 3534

44 12228 KAAN SEMİH KURT 12 23 14 19,50 8 10 5,50 11 4 10,00 5 7 3,25 47 35 38,25 255,110 27 44 585 651 3579

45 12172 SİMGE KARABULUT 12 24 13 20,75 13 6 11,50 5 3 4,25 3 5 1,75 45 27 38,25 254,888 28 45 587 653 3585

46 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 30 10 27,50 9 8 7,00 2 2 1,50 2 5 0,75 43 25 36,75 249,440 29 46 599 669 3760

47 12335 ESMA BİRGÜL 12B 29 7 27,25 10 2 9,50 2 7 0,25 1 9 -1,25 42 25 35,75 246,373 1 47 606 677 3876

48 12051 RÜMEYSA TETİK 12 21 12 18,00 5 5 3,75 11 1 10,75 3 5 1,75 40 23 34,25 243,165 30 48 612 685 3978
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 56 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 28,4 8,0 26,42 10,9 5,2 9,58 16,6 3,9 15,67 5,5 5,2 4,25 61,5 22,3 55,92 307,560

KATILIMLAR

49 12064 HATİCE OKYAY 12 21 18 16,50 11 5 9,75 7 3 6,25 4 12 1,00 43 38 33,50 241,065 31 49 618 694 4043

50 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 23 12 20,00 9 5 7,75 7 7 5,25 1 4 0,00 40 28 33,00 239,060 32 50 624 704 4117

51 12339 FETTAH ARDA ÖZÇELİK 12 25 7 23,25 1 0 1,00 9 1 8,75 35 8 33,00 238,638 33 51 626 706 4128

52 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 6 2 5,50 11 6 9,50 17 6 15,50 34 14 30,50 233,395 16 52 652 742 4307

53 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 19 19 14,25 5 8 3,00 15 10 12,50 3 11 0,25 42 48 30,00 230,758 34 53 659 750 4379

54 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 18 17 13,75 6 5 4,75 7 2 6,50 1 6 -0,50 32 30 24,50 214,183 35 54 688 787 4892

55 12423 İLAYDA SARI 12G 20 15 16,25 5 7 3,25 3 7 1,25 2 11 -0,75 30 40 20,00 200,258 1 55 721 828 5262

56 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 16 9 13,75 4 4 3,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 22 18 17,50 193,013 17 56 734 847 5422
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

361,795 11,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12087
ADİLE ÇAKIR 120 80 24 16 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 208 219 776 % 11,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEABEdE  eCECCABDDABCDDBaeBDCBdDCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDbEABCecBBbbCaBCDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCB DBDCCCAACbDD  DeCB   C    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDa ECeeB cDeEcb dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

335,258 18,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  84714
AHMET ARSLAN 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 21 304 321 1264 % 18,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız  EBEEEABEEE AeCECCABDcABCDDeaC DCBADCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  BDCEAe  aBBdDCdBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEcEBC DCCB  B CC AA      D CB eB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız dD a  CdAB ED   b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

256,803 52,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12420
AYTEN UZUN 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 43 580 645 3534 % 52,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BE EcEE  eBd EbCBCadCABDDABCDDebCBD DCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D  dB  a B DC B ce       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C B  eaBCC      C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  c eD C   ddB    E d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

295,465 34,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12144
BEGÜM AKPINAR 120 55 12 53 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 31 453 489 2311 % 34,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEAEEDACBEdEcdBCdbCABaDABCDDeDbBDADCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBc  EABCDCBBCDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBd                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

288,900 37,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12267
EMENTE DOLGUN 120 57 29 34 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 34 476 520 2507 % 37,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEdEE AeBEbEDCBCECCABDDABCDDBbedDAcaed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D  BB  bAeCDbaBd edB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC  EeBCBCCB  dDCCd A    E a a  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   CdD   D e d  Ba cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

341,068 17,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12313
EMRE YORULMAZ 120 74 28 18 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 18 287 304 1147 % 17,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEeBd  D eCECCABDDABCDDBDCBcCBADCaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDadABCbaBBCbCCBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C   BCD CC C  DbCCAACae bdDBaB e C d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız dDDCdECdAdcEDDEDdacC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

374,398 8,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12237
ENES ARICI 120 84 23 13 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(570.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 158 165 570 % 8,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEED CBccEDCBCECCABDDABCDDeDCeDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbbBB CcABCDCBBeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEcdeBdBCCBC BD CCAACCDDccD aB D C e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  EC DDCED ebB cBeEbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

238,638 61,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12339
FETTAH ARDA ÖZÇELİK 120 35 8 77 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 51 626 706 4128 % 61,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız B bEdEE ceBd   CBCECCABDDABCDDecCBD  C E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız     B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C BEB a CC      C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

241,065 60,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12064
HATİCE OKYAY 120 43 38 39 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 49 618 694 4043 % 60,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEdbdbABEc DAeCEbaABDeABCDDebCBbCcAbdaEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız aBDCEAB  caBdDCaB  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CdBEeCD C     Da                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız AaDddbedbe  e EedcB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

318,803 24,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12158
HİLAL ALTAN 120 67 29 24 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 356 380 1656 % 24,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbaEAEEDAe dcEDCBCECCABaDABCDDBDCBDADCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCd B CcAcCDCBBdbeaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD CEB c aBC B  eDCd AACbD      e DcC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ECAabCED eAc  eCEbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

293,963 35,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12291
HİRA  AYDEMİR 120 55 14 51 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 32 462 499 2365 % 35,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BE EA ED CBEdEDCBCECeABDceBCDDB eBDADC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DC  B  cABCDb edDe B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 0 25 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C BE   BCCB   D CC ACC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız        c   bB  db  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

324,360 22,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12173
IRMAK KORKMAZ 120 66 18 36 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 23 342 365 1516 % 22,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız c bE EEDAeBdEEDCBCaCCABDDcBCDDBDdBDAeCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DC eB  cABabCBBdbA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C DCEBEB aBCCBC BD CC b CD  cD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız        ED CAe   CED 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

255,110 53,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12228
KAAN SEMİH KURT 120 47 35 38 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 44 585 651 3579 % 53,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEEEABdc  eeeECCABbDABCDDe aBcCdAbCadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız Bcc dAaC cdBCbeeBCDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEeaBCDDaC a                CB D C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız AD C ca bB c  E  dde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

239,060 61,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12208
KADİRATA GÜMÜŞDERE 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 50 624 704 4117 % 61,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BcbE EE eeed  DCBCdCaABDDbBCDDeaC DAaCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D   B  cABbbCBBdDe B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C cEdd    B b   C  A     ca a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  be  D      d  a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

283,395 40,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12168
MELİH EREN KURŞUN 120 57 37 26 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 37 503 549 2674 % 40,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız ccDcdEd AeBE  cCBCECCABDDbBCDbBbCdDADCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbdeceecABdbCcBCDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CbDCEBEecCB dBC BDCCCAAdC    eAd    e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  E d Dacb  bB  dd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

249,440 56,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12201
MİHRİBAN ALKAN 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 46 599 669 3760 % 56,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEbeEbEaACCECCABDDABCDDeaeBDCBAeCaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBDadAe  cBaCDCbBdD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C c  C          a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız         bc Ec E d d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

272,188 45,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12185
NEHİR YÜCE 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 40 539 594 3042 % 45,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAddD ee   DCBbECCABDDbBCDaB eBbADCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D  BB   ABCbCBBCD CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Ca C    d BC*B   D C   C     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ce    E   bd  a ED 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

341,390 17,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12171
NİSA NUR SERT 120 73 23 24 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 283 300 1141 % 17,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEAcEdEDA CEC ABDDABCDDeDeBbCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDa AB  aBeCDbCBebA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CbBEBCDDC BCeBD CCdACCc   D CB eBC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  DcaCEC Ac ED c d cC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

320,490 24,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12241
NİSANUR AYER 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 349 372 1614 % 24,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEdDdeeEdEDCBCdCCABaDABCDDBceBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBBeCaAB DCBcCDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCaeEBdCBCCB   DCC  A C          aC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız C a    dc eAB   bE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

339,380 17,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12196
NİSANUR YÜYEN 120 72 22 26 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 19 293 310 1176 % 17,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEbbEDe BEdEDCBaECCABDDcBCDDBDCBDADaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cC B    Ae DCBaeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC  EeBCBCCB aBDbCddACCDDc D E    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CEC DDCEDc d    aE e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

408,043 3,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12343
RAMAZAN EFE 120 93 15 12 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 70 73 206 % 3,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BacEAEEDceBEdEDCBCECCABDDcBCDDBDCBDcDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBB CcAeeDCBBCDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 31 1 8 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C DCEBE BdBCCBCDBDCCCAACCDDEAD E  D C A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CECADDeEDbCAB  BCEDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

361,175 11,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12204
RANA ATLI 120 81 29 10 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 211 223 785 % 11,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBEEbAcEcEDdeCECCABDDABCDDBcCBDCBADCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız aBDCbABCDcBBCDeCBeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCeDCCca eD C AACCD EeDeCB   CE   EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız eDDCdECdeccEcDEDbEcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

291,880 36,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12147
RAVZANUR AYTUN 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 33 468 509 2436 % 36,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEB EbAaEdE AeCECCABDDABCDDBceBDCBeDCaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcD dAB  cBBCDbeBdDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C B dCbDCCB   D C AAC DD  D  B D       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ec a c d d d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

316,858 25,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12145
RUMEYSA TAŞDEMİR 120 61 7 52 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 364 389 1712 % 25,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEEEABE EDACCECCABDDAeC DB  BDCBADC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBD dABC aBB DCCBCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEeC DCC      C  ACC D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız         Ac    c d  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

243,165 59,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12051
RÜMEYSA TETİK 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 48 612 685 3978 % 59,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız B bEAEE  eBE  cCebaCCABaDdBC cBDaBDAeCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D  Bc    ebDd a D  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız  DDCEBE  CB d C        CC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  c  D  cD   B  c de 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

299,905 32,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12169
S CEYLİN URLU 120 56 11 53 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 29 426 461 2170 % 32,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAEc  eBE EDCBCE CABaDdBCDD DC bAeC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız Dd B      CDCB  DA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C BE   BCCB  BD CC ACCcD  DA   c C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız         D  A        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

254,888 53,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12172
SİMGE KARABULUT 120 45 27 48 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 45 587 653 3585 % 53,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbDE bED eBEbEDCeeECCABDDABCDDece DcaCed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBB CaAdeDCBBbDeaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C  Cd deB        D C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   Cb   Ee   d  a cD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

299,755 32,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12143
SUDE CİRMAN 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 30 428 463 2175 % 32,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBEEEABE  DceCECCABDDABCDDBbeBDCBAbCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  cD  AB  cBaCDC BeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C cE CD CC      C dAd  D  D  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız Ac   EC  B          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

279,715 41,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12273
SÜHEDA BORAZAN 120 51 17 52 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 38 510 557 2796 % 41,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız Bb EAEda CBEEE CBCdCCABaDABCDDBDeBDADadE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D  BB  a B      Db B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız  DDC cEBBdBCC    DCC AA d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  Eb acC        a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

357,158 12,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12138
SULTANNAZ AYGOR 120 79 26 15 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 13 225 237 849 % 12,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız dEaEAEEbACBEbEDCBCECCABDDABCDDBcCBDAaCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız c dcBD cABCDCBadDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEcBCBCCBC BD CCdACCcDd D    D C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dEbADD EDDeAcc eaEac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

214,183 73,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  56544
SÜMEYRA ANGİ 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 54 688 787 4892 % 73,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbacbbEa  BdbEcCceECeABaDABCDcBD BbAae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cb  B  c BdDCBa    B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız  D C   e C CC    D C        d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  bad  dd       a E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

337,308 18,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12229
TALHA GÜRCAN 120 70 17 33 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 20 299 316 1225 % 18,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEB EEAe  E   CECCABDDAdCDDBDCB CBADdDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCcABC  BBCDaCBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C  dBCD CC C  DCaCAA    EADBCB   CEd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız AaDC Ee  B E  Ecc aa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

272,138 45,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12321
UMUT YILMAZ 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 41 541 596 3045 % 45,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAbE  eBd  cCBCEdbABaDABCDcecCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBB  cA CDCaBCD  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C B e                     D  a   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  cCAcDC   e d   aE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

324,703 22,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12170
ZEHRA ZAMAN 120 67 21 32 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 22 340 363 1503 % 22,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAEEDAedEb DCBCECCABDDABCDDeDeBDADCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCbBB CEABaDCBcdDAaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C BEdBCBCC   BD C  ACCDb b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  aa D CED  b   e E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

230,758 65,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12325
ZEYNEP YILMAZ 120 42 48 30 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 53 659 750 4379 % 65,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAdc AeeE cDCcdaCCABDDccCDDdbbcDAaeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCd B CaAd     dbcbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 10 6 11,50 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CbDCdcE aaBCCBb eDbC AcC D c D  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  dedDD ce  dc ddbE e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

233,395 64,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12362
AHMET CAN DOGAN 120 34 14 72 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 52 652 742 4307 % 64,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDE  E        Ccd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbdBB  cABCDC BeDdaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD Cd aBBCBCCe  BDCCCAA a  ccD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

273,700 44,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12284
AHMET ÇOBAN 120 48 13 59 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 39 532 583 2986 % 44,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDcAEE Ae E  bCBeECCABaDABCDDB C bADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCddc CaABCD BBCDeaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C      BCC C   b                 C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

193,013 81,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12114
AHMET NECATİ GÜRCAN 120 22 18 80 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 56 734 847 5422 % 81,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız aEbEbEE  ecd  cCBCE CABa A  DDe   DA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cedBB e AB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız    C      B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  bacab              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

351,458 14,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12218
ARDA KOÇ 120 77 25 18 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 256 270 968 % 14,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEEEbaEcEDACCECdABDDABCDDBDCBDCBADCDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBcCdAB aEaBdDCdBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBC BDCCCAbCCb   DBdB   C e bEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADbCdEe  e    ED  cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

312,025 27,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12301
ARDA YILDIRIM 120 63 22 35 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 27 380 408 1859 % 27,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEA E   ceCECCABDDABCDDBDCBbCBADCeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDadAe  cBBCDCaBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BEBCD CC   BDCCCdA  D   Dd B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız AccC E  bd cD c  a e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

373,628 8,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12202
AYŞE ÖZDEMİR 120 80 8 32 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 162 169 587 % 8,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız a cEEEABE ED CCECCABDDABCDDBDCBDCBdDCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız B DCcAB  aBaCDCCBCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BEBCDD Cc DBDCCCAAC  D ADBCB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  D    CCABD  DED  eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

286,978 38,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12079
BEGÜ  MALKOÇ 120 52 12 56 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 36 490 534 2568 % 38,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBcEE Bd E  eCEC ABDDABCDDBDeBDCB bCDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDC AB  E c  CCBCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C cEdC  CC     CC AAC     D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  D   E   B    Ee    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

348,323 15,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12281
CEYDANUR ŞENKUŞ 120 73 13 34 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 15 263 278 1019 % 15,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BE EAEEDA BEbEDCBeEC ABDDABCDDBDCBDAeCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DadBcDCaAB DCBBeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC BEcBdBCCBC eDCCCA CC Dc D E  D CEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

357,618 12,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  84006
ELİF NAS CEVHER 120 80 29 11 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 12 223 235 843 % 12,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbbEAEEDAeBEbEDCBCECCABDDABCDDBbCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCbBBaCaAeCDdBBeDebB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBE BdBeCBC BDCCCAACCcD dDb     C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dEeeDbaEDDCAabddCEcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

371,823 9,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12007
KAĞAN YORULMAZ 120 82 20 18 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 172 179 616 % 9,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEB EE BEbEbACCECaABDDABCDDBDC      CcE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCEABCDaBcCDe BeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEB BCDDCCBC BDCCdAACCDcd DBCB e C A  EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDeCECCABcEDbEDebdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

302,503 31,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12084
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 61 27 32 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 28 413 447 2109 % 31,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BE EAbE ceeb EDCBCEC ABDDABaDDe CBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbdBB CaABd CBBdDeaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC BE  CBCC a BebC AACC    D c  e C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  beAceC     c  eCEcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

388,873 5,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12065
KIVANÇ ALTINTOPU 120 88 20 12 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 120 125 390 % 5,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEAEED eBEdEDCBCECCABDDABCDDBDCBDeaCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız aCEBc CcAB DCBBdD aB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CeDCEBEBBdBC BC BDCCCAACCD cADcE  DBCE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CECADbCcDDdAB  BCEbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

418,003 2,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12028
ONUR KULAN 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 46 47 142 % 2,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEbEEDcCBEEEDCBCECCABaDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCcBBeecABCDCBaCDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBBCBCCBCDeDCCCAACCDDccDAc  eBC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CECADDCEDb ABDcBCEDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

347,710 15,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12176
R UĞUR AKGÜN 120 76 27 17 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 16 265 280 1026 % 15,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEEaAeBEcEcbeCECCABaDdBCDDBDCBDADCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCdBBe EABaDbBaeDc B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDcAe dB eBC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ECADea  e e    C  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

287,670 38,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12221
SİNA YILMAZ 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 35 484 528 2539 % 38,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEAEE  eaE  DCBbECCABDDABCDDB CBDAcCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız aCbBBe  AeaDC aCDAbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CeDC             DCCCAAd   d D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CbCccDa             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

396,553 4,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12050
UMUT YURDUGÜL 120 92 25 3 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 103 107 299 % 4,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBaEEABEEEeACCECCABaDABCDDBDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCEAB  cBadDCaBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 6 0 22,50 % 75

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CcBEdCDDCbBCDBDCCCAACCacEcDBCBAD CEbbAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADeaCEeeAdcEcDEcdEaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

367,110 10,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12106
ZEYNEP ULUAĞAÇ 120 81 21 18 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 186 195 693 % 10,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAEEeAeBEEEDCBCdCCABaDABCDbBD BDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCddc  EAaCDCBadDcCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C DCEBd BaBCCBCDBDCCCAACCDD cD E    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız C CcD eED CABD BaEDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

246,373 58,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12B  -  12335
ESMA BİRGÜL 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 47 606 677 3876 % 58,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BcDcAEa  e E EbCBCECCABDDABCDDBDdBDADCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D E B   A  DCBBdDe B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Ca b ed B    a       c            c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   b  eab e  c  a Eed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

264,905 49,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12D  -  12394
ERCAN VAROL 120 51 37 32 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 42 565 625 3294 % 49,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEcEEEeBdEdbeeCECdABDDABCDDBDCdcCBdDCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBDeEABeDaBBaDeCBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 10 15 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CadddeDbCaeCbcD                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ccDeCEeebc  c Ea    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

200,258 78,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12G  -  12423
İLAYDA SARI 120 30 40 50 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 55 721 828 5262 % 78,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEbc  d   ACeaCCABcDcBCDceaeBaCBeDCeaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız   DdEAe  c a b  BeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C ec Cb      eD a    e   b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız e ce Ee ec d Da c da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

438,813 0,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12M  -  12194
MERT KOCAGÖBEK 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 23 23 57 % 0,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 56 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEcABEbEDACCECCABaDABCDDBDCBDCBADCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDaEAeCDEBaCDCaBeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBCeBDCCCAACCDDcADBCB DBCEA AEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADaCCECCABDEDDEDA BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

1

%1,79

49

%87,50

4

%7,14

2

%3,57
   

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam E

2

%3,57

6

%10,71

4

%7,14
 

38

%67,86

6

%10,71
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%21,43)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam D

10

%17,86

21

%37,50

6

%10,71

13

%23,21
 

6

%10,71
 

Doğru (%23,21)

Yanlış (%66,07)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E   

4

%7,14
 

51

%91,07

1

%1,79
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%7,14)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

37

%66,07

6

%10,71

1

%1,79

3

%5,36

2

%3,57

7

%12,50
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%21,43)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E  

6

%10,71
 

3

%5,36

45

%80,36

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

1

%1,79

3

%5,36

4

%7,14

4

%7,14

44

%78,57
  

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma D

4

%7,14

3

%5,36
 

24

%42,86

2

%3,57

23

%41,07
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%16,07)

Boş (%41,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

24

%42,86
 

6

%10,71

2

%3,57

4

%7,14

20

%35,71
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%21,43)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı C   

14

%25,00
 

36

%64,29

6

%10,71
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%64,29)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Virgül B

3

%5,36

36

%64,29

3

%5,36

1

%1,79

7

%12,50

6

%10,71
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%25,00)

Boş (%10,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma E  

1

%1,79

1

%1,79

13

%23,21

38

%67,86

3

%5,36
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%26,79)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

[1] Ad Soylu Sözcükler - Karma [2] Fiiller -
Karma E  

10

%17,86

7

%12,50

9

%16,07

7

%12,50

23

%41,07
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%46,43)

Boş (%41,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Cümlenin Ögeleri - Karma E   

1

%1,79

1

%1,79

37

%66,07

17

%30,36
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%3,57)

Boş (%30,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

1

%1,79

6

%10,71

10

%17,86

34

%60,71
 

5

%8,93
 

Doğru (%60,71)

Yanlış (%30,36)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Paragrafı İkiye Ayırma C  

1

%1,79

53

%94,64

1

%1,79
 

1

%1,79
 

Doğru (%94,64)

Yanlış (%3,57)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B  

47

%83,93

4

%7,14

1

%1,79

3

%5,36

1

%1,79
 

Doğru (%83,93)

Yanlış (%14,29)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,79

3

%5,36

44

%78,57

2

%3,57

6

%10,71
  

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

5

%8,93
  

5

%8,93

45

%80,36

1

%1,79
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%17,86)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C  

2

%3,57

49

%87,50

2

%3,57
 

3

%5,36
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%7,14)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 İki Paragrafın Karşılaştırılması C

3

%5,36

1

%1,79

43

%76,79

2

%3,57

2

%3,57

5

%8,93
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%14,29)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

55

%98,21
    

1

%1,79
 

Doğru (%98,21)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

55

%98,21
   

1

%1,79
 

Doğru (%98,21)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,79)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

15

%26,79

1

%1,79

1

%1,79

38

%67,86
 

1

%1,79
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%30,36)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D   

2

%3,57

51

%91,07

1

%1,79

2

%3,57
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%5,36)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

43

%76,79

3

%5,36

5

%8,93

3

%5,36

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%21,43)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

51

%91,07

1

%1,79

1

%1,79

1

%1,79

2

%3,57
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%5,36)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%1,79
 

53

%94,64
  

2

%3,57
 

Doğru (%94,64)

Yanlış (%1,79)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D    

53

%94,64
 

3

%5,36
 

Doğru (%94,64)

Yanlış (%0,00)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%1,79

2

%3,57

4

%7,14

48

%85,71
 

1

%1,79
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%12,50)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafın Yorumlanması B  

37

%66,07
 

1

%1,79

16

%28,57

2

%3,57
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%30,36)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%8,93

7

%12,50

7

%12,50

28

%50,00
 

9

%16,07
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,93)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%3,57

2

%3,57

31

%55,36

2

%3,57

14

%25,00

5

%8,93
 

Doğru (%55,36)

Yanlış (%35,71)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

43

%76,79

1

%1,79

3

%5,36

1

%1,79

8

%14,29
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%8,93)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D  

8

%14,29
 

45

%80,36

1

%1,79

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

43

%76,79
 

2

%3,57

3

%5,36

3

%5,36

5

%8,93
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%14,29)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

11

%19,64
 

3

%5,36

31

%55,36

7

%12,50

4

%7,14
 

Doğru (%55,36)

Yanlış (%37,50)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

3

%5,36
 

47

%83,93

2

%3,57

2

%3,57

2

%3,57
 

Doğru (%83,93)

Yanlış (%12,50)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

1

%1,79

30

%53,57

6

%10,71

7

%12,50

3

%5,36

9

%16,07
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%30,36)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

2

%3,57

2

%3,57
 

9

%16,07

37

%66,07

6

%10,71
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%23,21)

Boş (%10,71)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete D

2

%3,57
 

12

%21,43

41

%73,21
 

1

%1,79
 

Doğru (%73,21)

Yanlış (%25,00)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Anadolu’nun İlk Fatihleri C

6

%10,71

6

%10,71

27

%48,21

2

%3,57

2

%3,57

13

%23,21
 

Doğru (%48,21)

Yanlış (%28,57)

Boş (%23,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

[1] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler [2] Fetih ve Fatih [3] İslam
Dünyası Liderliği

E  
5

%8,93

3

%5,36

20

%35,71

13

%23,21

15

%26,79
 

Doğru (%23,21)

Yanlış (%50,00)

Boş (%26,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Mudanya’dan Lozan’a B

2

%3,57

35

%62,50

1

%1,79

6

%10,71

2

%3,57

10

%17,86
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%19,64)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B  

40

%71,43

12

%21,43
  

4

%7,14
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve
Enlem Etkisi D

2

%3,57

1

%1,79
 

6

%10,71

6

%10,71

41

%73,21
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%16,07)

Boş (%73,21)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Dış Kuvvetler C   

20

%35,71
 

4

%7,14

32

%57,14
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%7,14)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Nüfus Piramitleri E

16

%28,57

1

%1,79

23

%41,07
 

7

%12,50

9

%16,07
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%71,43)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri A

50

%89,29
    

6

%10,71
 

Doğru (%89,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları B

2

%3,57

36

%64,29

1

%1,79

2

%3,57

11

%19,64

4

%7,14
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Felsefenin Ortaya Çıkışı C

5

%8,93

3

%5,36

26

%46,43

7

%12,50

2

%3,57

13

%23,21
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%30,36)

Boş (%23,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Bilgi Felsefesi D  

8

%14,29
 

42

%75,00
 

6

%10,71
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Ahlak Felsefesi C

1

%1,79

5

%8,93

38

%67,86

2

%3,57

4

%7,14

6

%10,71
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%21,43)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Siyaset Felsefesi B

4

%7,14

39

%69,64

1

%1,79

1

%1,79
 

11

%19,64
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%10,71)

Boş (%19,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B

14

%25,00

31

%55,36

4

%7,14
 

2

%3,57

5

%8,93
 

Doğru (%55,36)

Yanlış (%35,71)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Bilgi ve İnanç C  

1

%1,79

18

%32,14

14

%25,00

15

%26,79

8

%14,29
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%53,57)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Allah İnsan İlişkisi D  

4

%7,14

1

%1,79

46

%82,14
 

5

%8,93
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%8,93)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Din ve İslam A

23

%41,07

1

%1,79

3

%5,36

2

%3,57

16

%28,57

11

%19,64
 

Doğru (%41,07)

Yanlış (%39,29)

Boş (%19,64)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 İslam ve İbadet C

12

%21,43

4

%7,14

18

%32,14

3

%5,36

2

%3,57

17

%30,36
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%37,50)

Boş (%30,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Allah İnsan İlişkisi B  

53

%94,64
   

3

%5,36
 

Doğru (%94,64)

Yanlış (%0,00)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Felsefenin Anlamı B      

56

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C      

56

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Varlık Felsefesi A      

56

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Din Felsefesi E      

56

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Sanat Felsefesi B      

56

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Ardışık Sayılar C   

51

%91,07
 

1

%1,79

4

%7,14
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%1,79)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rutin Olmayan Problemler D

2

%3,57

4

%7,14
 

38

%67,86

3

%5,36

9

%16,07
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%16,07)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Ardışık Sayılar D  

1

%1,79
 

32

%57,14
 

23

%41,07
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%1,79)

Boş (%41,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C  

1

%1,79

55

%98,21
    

Doğru (%98,21)

Yanlış (%1,79)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Rasyonel Sayılar E

2

%3,57

1

%1,79

1

%1,79

4

%7,14

21

%37,50

27

%48,21
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%14,29)

Boş (%48,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Tek ve Çift Sayılar B  

32

%57,14

8

%14,29

1

%1,79

4

%7,14

11

%19,64
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%23,21)

Boş (%19,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları E

2

%3,57
 

1

%1,79

6

%10,71

35

%62,50

12

%21,43
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%16,07)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B  

21

%37,50

3

%5,36

6

%10,71

9

%16,07

17

%30,36
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%32,14)

Boş (%30,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Periyodik Durumlar B

1

%1,79

23

%41,07

1

%1,79

5

%8,93

3

%5,36

23

%41,07
 

Doğru (%41,07)

Yanlış (%17,86)

Boş (%41,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

7

%12,50
 

22

%39,29

7

%12,50
 

20

%35,71
 

Doğru (%39,29)

Yanlış (%25,00)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Rutin Olmayan Problemler B  

42

%75,00
   

14

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Mutlak Değer Özellikleri C

1

%1,79
 

42

%75,00
 

1

%1,79

12

%21,43
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%3,57)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

1

%1,79

1

%1,79

38

%67,86

2

%3,57
 

13

%23,21

1

%1,79

Doğru (%67,86)

Yanlış (%8,93)

Boş (%23,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Üslü ifadeler B

1

%1,79

28

%50,00

2

%3,57
 

2

%3,57

23

%41,07
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%8,93)

Boş (%41,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Köklü ifadeler C

3

%5,36

1

%1,79

21

%37,50
  

31

%55,36
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%7,14)

Boş (%55,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D

1

%1,79

2

%3,57
 

7

%12,50

2

%3,57

44

%78,57
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%8,93)

Boş (%78,57)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B  

23

%41,07

1

%1,79

1

%1,79

6

%10,71

25

%44,64
 

Doğru (%41,07)

Yanlış (%14,29)

Boş (%44,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Sayı Problemleri D    

40

%71,43

1

%1,79

15

%26,79
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%1,79)

Boş (%26,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Kesir Problemleri C

1

%1,79

5

%8,93

24

%42,86
  

26

%46,43
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%10,71)

Boş (%46,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Yaş Problemleri C

3

%5,36
 

43

%76,79

1

%1,79
 

9

%16,07
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%7,14)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Oran ve Orantı C   

24

%42,86

3

%5,36
 

29

%51,79
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%5,36)

Boş (%51,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Hareket Problemleri A

27

%48,21
 

1

%1,79

5

%8,93
 

23

%41,07
 

Doğru (%48,21)

Yanlış (%10,71)

Boş (%41,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Grafik Problemleri A

36

%64,29

2

%3,57

1

%1,79
  

17

%30,36
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%5,36)

Boş (%30,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C   

30

%53,57

3

%5,36
 

23

%41,07
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%5,36)

Boş (%41,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C

2

%3,57

2

%3,57

25

%44,64

1

%1,79

1

%1,79

25

%44,64
 

Doğru (%44,64)

Yanlış (%10,71)

Boş (%44,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi D

1

%1,79

1

%1,79

4

%7,14

17

%30,36

1

%1,79

32

%57,14
 

Doğru (%30,36)

Yanlış (%12,50)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma D  

1

%1,79

2

%3,57

16

%28,57
 

37

%66,07
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%5,36)

Boş (%66,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Kombinasyon E  

1

%1,79

9

%16,07

3

%5,36

5

%8,93

38

%67,86
 

Doğru (%8,93)

Yanlış (%23,21)

Boş (%67,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları A

6

%10,71

2

%3,57

7

%12,50

3

%5,36

1

%1,79

37

%66,07
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%23,21)

Boş (%66,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D

2

%3,57
  

32

%57,14

2

%3,57

20

%35,71
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%7,14)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

5

%8,93

2

%3,57

1

%1,79
  

48

%85,71
 

Doğru (%8,93)

Yanlış (%5,36)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler E

3

%5,36
 

2

%3,57

2

%3,57

11

%19,64

38

%67,86
 

Doğru (%19,64)

Yanlış (%12,50)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açıortay B

2

%3,57

8

%14,29
  

1

%1,79

45

%80,36
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%5,36)

Boş (%80,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Öklit Bağıntıları A

1

%1,79
    

55

%98,21
 

Doğru (%1,79)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen D   

2

%3,57

10

%17,86

8

%14,29

36

%64,29
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%17,86)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Kare B

1

%1,79

6

%10,71

1

%1,79
  

48

%85,71
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%3,57)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler C   

26

%46,43
 

1

%1,79

29

%51,79
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%1,79)

Boş (%51,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Deltoid E     

6

%10,71

50

%89,29
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

3

%5,36

1

%1,79
 

3

%5,36

2

%3,57

47

%83,93
 

Doğru (%5,36)

Yanlış (%10,71)

Boş (%83,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler A  

1

%1,79

1

%1,79
  

54

%96,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,57)

Boş (%96,43)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Kütle, Hacim ve Özkütle C   

12

%23,53

6

%11,76
 

33

%64,71
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%11,76)

Boş (%64,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Sürtünme Kuvveti E

1

%1,96

6

%11,76

6

%11,76

1

%1,96

25

%49,02

12

%23,53
 

Doğru (%49,02)

Yanlış (%27,45)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

5

%9,80

3

%5,88

21

%41,18
 

11

%21,57

11

%21,57
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%37,25)

Boş (%21,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

18

%35,29

1

%1,96

4

%7,84

6

%11,76

5

%9,80

17

%33,33
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%31,37)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Elektrik Devreleri D

5

%9,80
 

7

%13,73

26

%50,98
 

13

%25,49
 

Doğru (%50,98)

Yanlış (%23,53)

Boş (%25,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma D

1

%1,96

5

%9,80

4

%7,84

17

%33,33

4

%7,84

20

%39,22
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%27,45)

Boş (%39,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C

10

%19,61
 

17

%33,33

2

%3,92

5

%9,80

17

%33,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Atomun Yapısı E  

1

%1,96

8

%15,69

4

%7,84

21

%41,18

17

%33,33
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%25,49)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Elementlerin Sınıflandırılması D  

1

%1,96

5

%9,80

21

%41,18

3

%5,88

21

%41,18
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%17,65)

Boş (%41,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER D  

3

%5,88

1

%1,96

9

%17,65

3

%5,88

35

%68,63
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%13,73)

Boş (%68,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Kimyasal Tepkime Denklemleri C   

7

%13,73

7

%13,73

9

%17,65

28

%54,90
 

Doğru (%13,73)

Yanlış (%31,37)

Boş (%54,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar
Kanunu A

18

%35,29

10

%19,61
 

3

%5,88

4

%7,84

16

%31,37
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%33,33)

Boş (%31,37)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

56 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri B

1

%1,96

19

%37,25

11

%21,57

9

%17,65

3

%5,88

8

%15,69
 

Doğru (%37,25)

Yanlış (%47,06)

Boş (%15,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR D  

1

%1,96

5

%9,80

4

%7,84
 

41

%80,39
 

Doğru (%7,84)

Yanlış (%11,76)

Boş (%80,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Çok Alellilik E

2

%3,92

1

%1,96

3

%5,88

3

%5,88

2

%3,92

40

%78,43
 

Doğru (%3,92)

Yanlış (%17,65)

Boş (%78,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Organik Bileşikler B

8

%15,69

8

%15,69

5

%9,80

9

%17,65

5

%9,80

16

%31,37
 

Doğru (%15,69)

Yanlış (%52,94)

Boş (%31,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı C

7

%13,73

4

%7,84

17

%33,33

1

%1,96

3

%5,88

19

%37,25
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%29,41)

Boş (%37,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Küçük Moleküllerin Taşınması E

1

%1,96
 

4

%7,84

1

%1,96

33

%64,71

12

%23,53
 

Doğru (%64,71)

Yanlış (%11,76)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 CANLILAR DÜNYASI D

2

%3,92

3

%5,88

6

%11,76

12

%23,53

4

%7,84

24

%47,06
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%29,41)

Boş (%47,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Mayoz A

3

%5,88

6

%11,76

4

%7,84

13

%25,49

4

%7,84

21

%41,18
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%52,94)

Boş (%41,18)
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