
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,3713,07 19,11 2,83 1,35 2,49 3,07 0,81 2,87 2,92 0,81 2,71 2,45 0,96 2,21 0,02 0,02 0,02 11,94 5,26 10,63 2,91 0,78 2,71 2,05 2,84 1,34 2,44 1,46 2,07 2,22 1,62 1,82 55,2228,98 47,98 284,640

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 26 3 25,25 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 104 14 100,50 441,823 61

2 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 33 6 31,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 25 4 24,00 9 1 8,75 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 102 15 98,25 435,270 91

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 34 4 33,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 25 3 24,25 7 1 6,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 101 13 97,75 433,615 100

4 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 27 3 26,25 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 100 20 95,00 425,763 135

5 66022 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 31 8 29,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 5 20,75 10 0 10,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 97 18 92,50 418,090 209

6 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 4 19,00 8 2 7,50 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 96 18 91,50 415,555 238

7 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 24 3 23,25 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 96 21 90,75 412,878 276

8 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 9 17,75 10 0 10,00 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 94 24 88,00 403,903 404

9 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 92 20 87,00 401,278 469

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 4 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 3 15,25 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 89 13 85,75 397,715 553

11 12020 DİLA NUR CAN 12B 33 6 31,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 23 2 22,50 6 2 5,50 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 90 18 85,50 396,575 579

12 12024 ZEYNEP POLAT 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 23 3 22,25 6 1 5,75 5 1 4,75 6 0 6,00 3 2 2,50 89 18 84,50 394,080 657

13 12019 MEHMET KAAN CURA 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 22 7 20,25 9 0 9,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 90 24 84,00 391,783 719

14 6810 ENES SARGIN 12A 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 20 7 18,25 8 1 7,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 90 26 83,50 391,145 732

15 12216 AYLİN BORA 12 36 3 35,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 0 24,00 7 0 7,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 3 3 2,25 89 21 83,75 390,493 753

16 12163 İDİL ONAT 12 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 17 11 14,25 8 2 7,50 3 4 2,00 5 2 4,50 6 0 6,00 90 28 83,00 388,773 807

17 0 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 29 10 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 24 5 22,75 6 3 5,25 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 89 26 82,50 388,205 828

18 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 20 5 18,75 4 1 3,75 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 88 22 82,50 387,638 850

19 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 16 8 14,00 7 1 6,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 88 23 82,25 386,933 869

20 12132 ELİFNUR BATTAL 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 20 7 18,25 6 0 6,00 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 87 24 81,00 383,775 980

21 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12 28 9 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 23 4 22,00 5 0 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 1 3,75 85 20 80,00 380,773 1084

22 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 25 1 24,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 0 2,00 82 11 79,25 377,320 1217

23 83750 İHSAN ÇETİN 12 28 11 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 20 1 19,75 7 1 6,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 0 5,00 83 20 78,00 374,838 1314

24 12219 EMİR TÜRKMEN 12A 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 25 4 24,00 6 2 5,50 1 6 -0,50 5 2 4,50 3 3 2,25 85 31 77,25 372,133 1442

25 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 14 5 12,75 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 4 2 3,50 81 24 75,00 365,273 1771

26 12073 EREN DAĞDELEN 12A 25 9 22,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 23 1 22,75 7 2 6,50 2 5 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 79 24 73,00 359,783 2077

27 12367 FATMA IŞIK 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 17 2 16,50 6 0 6,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 76 14 72,50 357,445 2225

28 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 12 5 10,75 5 0 5,00 2 5 0,75 5 1 4,75 6 0 6,00 77 23 71,25 353,898 2442

29 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 30 6 28,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 15 3 14,25 7 0 7,00 4 2 3,50 4 3 3,25 5 0 5,00 76 20 71,00 353,185 2502
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Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,3713,07 19,11 2,83 1,35 2,49 3,07 0,81 2,87 2,92 0,81 2,71 2,45 0,96 2,21 0,02 0,02 0,02 11,94 5,26 10,63 2,91 0,78 2,71 2,05 2,84 1,34 2,44 1,46 2,07 2,22 1,62 1,82 55,2228,98 47,98 284,640

KATILIMLAR

30 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12 27 13 23,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 22 4 21,00 7 1 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 79 33 70,75 353,078 2511

31 12186 ARDA ÇOLAK 12A 29 11 26,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 11 5 9,75 6 2 5,50 6 0 6,00 2 2 1,50 4 1 3,75 75 21 69,75 349,683 2764

32 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 29 10 26,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 16 7 14,25 9 1 8,75 2 4 1,00 3 2 2,50 5 1 4,75 76 26 69,50 348,775 2836

33 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12A 27 13 23,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 15 7 13,25 1 0 1,00 4 2 3,50 7 0 7,00 5 0 5,00 75 24 69,00 347,913 2903

34 12116 ONUR AVA   28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 16 6 14,50 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 75 26 68,50 346,088 3045

35 12100 YAŞAR ERSİN 12A 28 8 26,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 12 2 11,50 4 0 4,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 72 18 67,50 342,750 3317

36 12332 FERHAT HÜR 12 30 7 28,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 14 5 12,75 8 0 8,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 73 23 67,25 341,693 3408

37 12263 İDİL SU DEVECİ 12 32 6 30,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 11 2 10,50 5 0 5,00 2 3 1,25 6 0 6,00 3 1 2,75 71 15 67,25 341,530 3419

38 12383 MERT AKALIN 12 25 10 22,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 18 6 16,50 6 2 5,50 6 1 5,75 6 1 5,75 3 2 2,50 74 29 66,75 341,220 3443

39 12069 IRMAK ÖZEL 12A 20 20 15,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 17 4 16,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 3 3 2,25 74 31 66,25 340,595 3497

40 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 24 16 20,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 19 6 17,50 6 1 5,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 75 37 65,75 338,365 3682

41 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 22 6 20,50 3 6 1,50 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 76 41 65,75 337,615 3730

42 12033 DEFNE 12A 28 11 25,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 17 3 16,25 4 0 4,00 5 1 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 71 23 65,25 336,113 3851

43 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 19 8 17,00 1 3 0,25 2 5 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 74 36 65,00 335,075 3950

44 12083 ARDA AŞICI 12A 22 10 19,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 21 5 19,75 2 0 2,00 4 2 3,50 2 2 1,50 3 3 2,25 70 24 64,00 333,035 4144

45 12126 ULAŞ KUKUL 12A 25 15 21,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 19 11 16,25 9 1 8,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 3 2,25 74 43 63,25 330,513 4390

46 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 20 20 15,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 21 4 20,00 7 0 7,00 2 5 0,75 2 4 1,00 4 1 3,75 72 37 62,75 329,775 4463

47 12277 AYBÜKE DERMENCİOĞLU12 25 10 22,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 12 3 11,25 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 2 2 1,50 68 21 62,75 329,010 4535

48 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 2 1 1,75 2 5 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 70 29 62,75 328,748 4550

49 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 22 15 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 8 13,00 6 2 5,50 2 4 1,00 6 0 6,00 4 2 3,50 71 35 62,25 328,043 4608

50 68682 MAHMUT KOÇ 12A 28 12 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 19 7 17,25 5 1 4,75 2 5 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 71 34 62,50 327,600 4642

51 12167 İREM TURAN 12 21 7 19,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 18 3 17,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 66 17 61,75 326,293 4782

52 12091 ERAY ÇETİNDESE 12 26 14 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 16 5 14,75 5 0 5,00 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 70 33 61,75 325,890 4826

53 12214 AYŞE İREM BABACAN 12 27 12 24,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 14 6 12,50 5 1 4,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 69 32 61,00 323,290 5124

54 12381 CEYLİN GÜRCAN 12 27 13 23,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 3 11,25 4 1 3,75 2 4 1,00 5 1 4,75 3 3 2,25 68 29 60,75 322,698 5176

55 0 EMİR NİŞLİ 12Z 29 11 26,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 18 4 17,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 68 30 60,50 321,388 5314

56 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 26 13 22,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 19 8 17,00 3 0 3,00 2 4 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 68 33 59,75 319,658 5496

57 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 19 17 14,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 19 6 17,50 6 0 6,00 4 3 3,25 4 2 3,50 2 2 1,50 68 35 59,25 319,348 5526

58 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 14 6 12,50 5 2 4,50 3 4 2,00 5 1 4,75 2 3 1,25 67 31 59,25 318,265 5633
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,3713,07 19,11 2,83 1,35 2,49 3,07 0,81 2,87 2,92 0,81 2,71 2,45 0,96 2,21 0,02 0,02 0,02 11,94 5,26 10,63 2,91 0,78 2,71 2,05 2,84 1,34 2,44 1,46 2,07 2,22 1,62 1,82 55,2228,98 47,98 284,640

KATILIMLAR

59 12179 MERİÇ ATALAY 12 25 15 21,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 17 7 15,25 6 1 5,75 4 3 3,25 2 4 1,00 3 3 2,25 69 40 59,00 317,678 5694

60 5700 BEYZA İŞBİLEN 12 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 7 7 5,25 1 0 1,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 65 26 58,50 315,328 5951

61 12093 VESİLE DİZMAN 12A 27 8 25,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 9 3 8,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 2 4,50 3 2 2,50 63 19 58,25 315,055 5983

62 12223 ESMA NAZ KURT 12 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 9 8,75 2 3 1,25 3 3 2,25 4 3 3,25 3 2 2,50 67 35 58,25 314,823 6015

63 12165 ARDA BULDU 12A 25 14 21,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 14 3 13,25 6 1 5,75 4 3 3,25 2 4 1,00 3 3 2,25 66 32 58,00 314,625 6034

64 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 22 16 18,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 15 8 13,00 4 4 3,00 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 68 41 57,75 314,565 6045

65 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 25 12 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 21 5 19,75 1 0 1,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 66 32 58,00 314,480 6057

66 12198 METE ŞEN 12 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 18 7 16,25 2 2 1,50 4 3 3,25 1 2 0,50 2 2 1,50 67 36 58,00 314,283 6081

67 12164 KERİME KAHRAMAN 12 29 10 26,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 12 6 10,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 64 24 58,00 314,025 6112

68 12096 NAZMİ TK 12A 24 15 20,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 9 3 8,25 5 0 5,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 65 30 57,50 313,568 6173

69 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 33 7 31,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 5 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 61 14 57,50 311,888 6353

70 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 16 7 14,25 1 0 1,00 2 5 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 65 32 57,00 311,278 6448

71 12070 RANA ŞANLI 12 21 15 17,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 21 4 20,00 7 0 7,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 65 33 56,75 311,253 6452

72 12131 İSMAİL ATICI 12A 22 6 20,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 12 3 11,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 1 4,75 60 13 56,75 311,180 6459

73 12244 MUHAMMED POLAT 12A 22 14 18,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 16 5 14,75 8 1 7,75 2 2 1,50 4 2 3,50 3 3 2,25 64 31 56,25 309,760 6636

74 0 ÇAĞAN AŞNAZ 12A 23 13 19,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 15 7 13,25 5 0 5,00 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 63 29 55,75 308,088 6864

75 12270 MEHMET POYRAZ HAN 12 21 9 18,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 3 19,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 1 3 0,25 60 20 55,00 306,013 7122

76 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 24 12 21,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 11 0 11,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 60 20 55,00 305,790 7144

77 12371 BERİL GÖKHAN 12 28 7 26,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 12 5 10,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 60 19 55,25 305,673 7160

78 0 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 28 9 25,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 7 6 5,50 2 4 1,00 5 1 4,75 3 2 2,50 61 25 54,75 304,328 7326

79 12062 BAŞAK 12 29 11 26,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 6 8,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 61 25 54,75 304,073 7356

80 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 26 6 24,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 11 1 10,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 2 3,50 1 2 0,50 58 18 53,50 300,575 7773

81 12090 HAMZADOĞRU 12 27 11 24,25 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 9 9 6,75 2 4 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 60 28 53,00 299,298 7974

82 12152 MELİH GEZER 12A 28 12 25,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 11 4 10,00 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 59 29 51,75 295,235 8515

83 12012 SAİD KAYAOĞLU 12A 21 17 16,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 8 13,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 61 40 51,00 294,003 8701

84 12151 AYBERK ŞAM 12A 23 13 19,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 12 10,00 8 1 7,75 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 62 44 51,00 293,633 8744

85 12134 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 13 6 11,50 2 5 0,75 5 1 4,75 3 2 2,50 59 37 49,75 290,095 9241

86 12150 HATİCE ATASOY 12 21 16 17,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 15 1 14,75 3 0 3,00 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 57 31 49,25 288,715 9452

87 16002 DOĞA ÖZ 12A 22 13 18,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 10 3 9,25 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 54 21 48,75 286,908 9729
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MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,3713,07 19,11 2,83 1,35 2,49 3,07 0,81 2,87 2,92 0,81 2,71 2,45 0,96 2,21 0,02 0,02 0,02 11,94 5,26 10,63 2,91 0,78 2,71 2,05 2,84 1,34 2,44 1,46 2,07 2,22 1,62 1,82 55,2228,98 47,98 284,640

KATILIMLAR

88 12217 YAĞMUR DEMİR 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 12 3 11,25 3 4 2,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 57 33 48,75 286,195 9840

89 12256 İNCİ UÇKUN 12 24 16 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 14 7 12,25 1 0 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 58 38 48,50 286,010 9869

90 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 18 20 13,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 16 6 14,50 3 0 3,00 4 2 3,50 1 1 0,75 3 2 2,50 57 36 48,00 285,540 9934

91 12013 ALRER KEREM YALÇIN 12A 25 14 21,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 12 8 10,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 56 31 48,25 285,120 9981

92 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 25 11 22,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 12 7 10,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 56 31 48,25 285,113 9986

93 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12G 27 10 24,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 11 2 10,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 53 19 48,25 284,670 10056

94 12174 KAAN KARAKUZU 12 24 16 20,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 17 3 16,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 55 29 47,75 283,675 10235

95 16008 KADİR BAYKAL 12 16 15 12,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 19 4 18,00 7 1 6,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 53 28 46,00 279,428 10923

96 12239 ZEYNEP ŞEN 12 19 18 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 12 11 9,25 5 4 4,00 2 4 1,00 4 3 3,25 4 1 3,75 58 49 45,75 278,600 11040

97 0 EMİRHAN YAŞAR 12A 24 15 20,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 13 8 11,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 55 38 45,50 276,878 11329

98 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12 20 20 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 9 13,75 1 1 0,75 4 3 3,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 56 44 45,00 276,120 11454

99 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 22 12 19,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 0 3,00 11 6 9,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 52 28 45,00 275,600 11543

100 84046 ARDA ERGİN 12A 25 11 22,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 7 3 6,25 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 50 20 45,00 275,088 11629

101 12137 IŞIL TEKGÜNDÜZ 12 23 17 18,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 10 5 8,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 51 25 44,75 274,898 11658

102 12272 ARDA DEMİR 12A 20 12 17,00 1 4 0,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 14 6 12,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 51 28 44,00 272,860 11980

103 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 24 13 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 7 3 6,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 50 26 43,50 270,773 12345

104 12248 KİTAPÇIOĞLU 12C 24 14 20,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 6 8 4,00 4 6 2,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 54 44 43,00 269,325 12616

105 71968 LARA ÇETİN 12 25 10 22,50 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 0 3,00 9 3 8,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 47 17 42,75 268,290 12797

106 12008 SAİME ÇAT 12 21 15 17,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 17 1 16,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 51 34 42,50 268,088 12835

107 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 15 15 11,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 13 6 11,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 3 3,25 3 2 2,50 50 32 42,00 267,708 12898

108 12224 AHMET ANGİ 12A 15 15 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 18 8 16,00 3 7 1,25 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 53 45 41,75 266,923 13039

109 12230 MERYEM GÜLCAN 12A 23 17 18,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 11 2 10,50 1 0 1,00 2 1 1,75 48 24 42,00 266,513 13104

110 1059 EYLÜL ASYA SEZER 12 16 18 11,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 11 4 10,00 3 4 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 50 34 41,50 266,115 13169

111 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 15 15 11,25 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 11 5 9,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 48 28 41,00 264,498 13446

112 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 3 0,25 8 6 6,50 2 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 50 34 41,50 264,370 13480

113 16005 NUR SUNKUR 12 19 16 15,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 14 7 12,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 51 40 41,00 263,990 13563

114 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 26 14 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 3 3,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 47 23 41,25 263,620 13627

115 12353 ARDA TUNA 12 29 11 26,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 7 3 6,25 1 1 0,75 46 19 41,25 263,193 13708

116 12368 GÜL SEMA BİREKOL 12 23 13 19,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 7 5 5,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 47 26 40,50 261,793 13993

                                                4 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,3713,07 19,11 2,83 1,35 2,49 3,07 0,81 2,87 2,92 0,81 2,71 2,45 0,96 2,21 0,02 0,02 0,02 11,94 5,26 10,63 2,91 0,78 2,71 2,05 2,84 1,34 2,44 1,46 2,07 2,22 1,62 1,82 55,2228,98 47,98 284,640

KATILIMLAR

117 12077 MERYEM YENAL 12A 21 18 16,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 12 8 10,00 5 3 4,25 1 5 -0,25 2 0 2,00 2 4 1,00 51 43 40,25 261,520 14048

118 12068 BARAN ÖZDEMİR 12A 13 17 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 18 5 16,75 2 1 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 49 37 39,75 260,898 14149

119 12326 BELİNAY BARLIK 12A 18 20 13,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 9 5 7,75 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 2 3,50 49 39 39,25 259,035 14528

120 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 21 15 17,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 10 6 8,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 48 35 39,25 258,453 14646

121 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 18 14 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 15 10 12,50 1 1 0,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 49 40 39,00 258,035 14736

122 12046 ORÇUN TOMBAK 12 23 13 19,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 10 4 9,00 1 3 0,25 1 2 0,50 45 23 39,25 257,998 14749

123 12182 MİRZA EKİM 12 16 12 13,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 17 7 15,25 2 1 1,75 2 5 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 47 33 38,75 257,455 14857

124 12257 EREN VAROL 12A 20 17 15,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 16 8 14,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 47 37 37,75 253,958 15579

125 12268 CEREN MALTA 12A 21 13 17,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 5 3,75 1 0 1,00 0 6 -1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 45 29 37,75 253,818 15602

126 12234 ENES SELEK 12A 19 21 13,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 12 5 10,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 4 1,00 48 42 37,50 253,573 15649

127 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 21 18 16,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 10 3 9,25 3 0 3,00 44 26 37,50 253,105 15731

128 12210 MUHAMMED ENES BAKICI12 15 17 10,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 11 7 9,25 4 1 3,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 46 40 36,00 249,543 16447

129 0 EMİNE EKİNCİ 12 25 14 21,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 43 27 36,25 248,710 16646

130 12043 SUDE DEMİ *AN 12 21 15 17,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 12 3 11,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 44 35 35,25 246,283 17131

131 12055 MEHMET ÇELİK 12A 18 22 12,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 14 14 10,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 51 64 35,00 246,125 17165

132 12139 ZAFER KARAAĞAÇ 12 21 16 17,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 3 3,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 42 28 35,00 245,500 17313

133 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 26 14 22,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 41 24 35,00 244,775 17466

134 12177 ESLEM ATAMAN 12 20 17 15,75 1 3 0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 10 6 8,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 43 34 34,50 244,183 17598

135 12222 MUHAMMET CAN TELEK12 11 17 6,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 14 3 13,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 41 34 32,50 239,313 18671

136 0 AHMET PERK 12 25 9 22,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 9 1,75 3 4 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 39 25 32,75 238,088 18953

137 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 18 20 13,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 8 4 7,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 31 32,25 237,785 19030

138 12178 FATMA KARABATAK 12 22 11 19,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 5 6 3,50 2 1 1,75 37 20 32,00 236,208 19408

139 12409 ARAS YÜCE 12 17 23 11,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 6 6 4,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 41 38 31,50 235,728 19533

140 12006 KADİR CAN ÇAM 12 22 15 18,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 33 31,75 235,573 19575

141 12288 BETÜL DEMİRCİ   20 16 16,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 6 1 5,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 38 26 31,50 235,060 19693

142 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12 22 12 19,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 8 4 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 37 23 31,25 233,855 19994

143 12067 HASAN TURSUN 12 22 15 18,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 6 9 3,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 41 40 31,00 233,428 20079

144 12034 YUŞUF COŞKUN 12D 8 1 7,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 8 3 7,25 1 0 1,00 31 4 30,00 231,633 20528

145 12388 SALİH EFE ALAN 12A 17 14 13,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 8 1 7,75 3 4 2,00 1 3 0,25 36 23 30,25 231,610 20534
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,3713,07 19,11 2,83 1,35 2,49 3,07 0,81 2,87 2,92 0,81 2,71 2,45 0,96 2,21 0,02 0,02 0,02 11,94 5,26 10,63 2,91 0,78 2,71 2,05 2,84 1,34 2,44 1,46 2,07 2,22 1,62 1,82 55,2228,98 47,98 284,640

KATILIMLAR

146 12027 HALE UZUNKAŞ 12A 16 7 14,25 12 2 11,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 33 13 29,75 230,113 20856

147 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 12 10 9,50 13 2 12,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 33 15 29,25 229,320 21047

148 12397 FURKAN ÇELİK 12 22 13 18,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 36 26 29,50 228,663 21206

149 12380 FATİH ERGÜL 12 24 12 21,00 10 6 8,50 34 18 29,50 228,360 21280

150 12330 ONUR TUNÇ 12 18 22 12,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 9 9 6,75 1 1 0,75 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 41 49 28,75 227,170 21595

151 12236 ROJDA ABA 12Z 20 13 16,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 5 1,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 37 36 28,00 224,513 22242

152 12354 TUNA AKI 12 13 24 7,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 6 6 4,50 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 3 3 2,25 38 42 27,50 224,300 22293

153 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 21 16 17,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 7 5 5,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 35 29 27,75 223,575 22449

154 12320 AYBARS KOCAKURT 12 16 17 11,75 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 7 8 5,00 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 30 27,50 223,563 22453

155 12233 İBRAHİM EDHEM GÖRAL12 18 19 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 4 4,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 37 39 27,25 222,573 22715

156 12327 NİMET AKAY 12 20 18 15,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 5 7 3,25 1 3 0,25 3 4 2,00 2 5 0,75 1 2 0,50 39 47 27,25 222,410 22750

157 12415 BİLGE TAŞKIN 12 23 16 19,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 11 1,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 38 43 27,25 221,805 22898

158 16003 NEHİR ZE YEK 12 19 18 14,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 11 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 37 41 26,75 220,920 23112

159 12266 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 20 11 17,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 32 23 26,25 219,033 23592

160 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12A 12 12 9,00 2 0 2,00 2 1 1,75 10 9 7,75 4 0 4,00 1 2 0,50 31 24 25,00 216,350 24257

161 12249 MELİSA OLGÜNER 12 14 14 10,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 4 5 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 30 24 24,00 213,155 25048

162 136 ERDEM EGE ÖZÇELTİK 12 14 12 11,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 6 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 21 22,75 209,305 26042

163 12242 FERHAT AŞKIN 12A 18 20 13,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 7 1,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 33 41 22,75 209,015 26129

164 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 17 15 13,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 7 23 1,25 2 8 0,00 0 4 -1,00 36 55 22,25 207,433 26584

165 1266 AHMET HAK AN ÇELİK 12A 14 23 8,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 10 8 8,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 34 49 21,75 206,633 26785

166 12389 CEREN YETİM 12 14 19 9,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 6 7 4,25 3 2 2,50 2 5 0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 32 43 21,25 204,983 27217

167 12129 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 18 16 14,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 5 11 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 31 21,25 204,415 27355

168 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 15 17 10,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 11 2,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 39 20,25 201,778 28048

169 0 RIFAT YILDIZ 12A 12 10 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 2 3,50 24 17 19,75 200,410 28405

170 12297 METEHAN SÖYLER   A 13 7 11,25 1 0 1,00 5 1 4,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 11 19,25 198,683 28865

171 12296 CEYLİN NİSA ŞİMŞEK 12 19 18 14,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 23 19,25 198,230 28991

172 12128 DOĞA  MAZİ 12 10 16 6,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 27 34 18,50 197,080 29288

173 12103 ELİF SU GÜRBÜZ 12 15 8 13,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 22 13 18,75 196,925 29347

174 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 15 9 12,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 24 22 18,50 196,123 29528
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,3713,07 19,11 2,83 1,35 2,49 3,07 0,81 2,87 2,92 0,81 2,71 2,45 0,96 2,21 0,02 0,02 0,02 11,94 5,26 10,63 2,91 0,78 2,71 2,05 2,84 1,34 2,44 1,46 2,07 2,22 1,62 1,82 55,2228,98 47,98 284,640

KATILIMLAR

175 12119 SUDE DİNÇ 12A 12 15 8,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 21 21 15,75 188,493 31443

176 16007 BKYN 12 13 14 9,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 21 21 15,75 188,350 31492

177 12282 İREM AKAR 12A 15 19 10,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 25 39 15,25 186,733 31898

178 12421 ESAT SONGUR 12 8 8 6,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 12 15,00 186,520 31957

179 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 11 26 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 4 3,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 26 46 14,50 185,145 32299

180 12412 BERAT DEMİRCAN 12I 10 24 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 21 28 14,00 183,740 32648

181 12328 RABİA SILA AYRI MAZ 12 11 20 6,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 23 36 14,00 183,570 32698

182 12374 MEHMET CÜNEYİT 12A 14 15 10,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 7 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 20 27 13,25 180,693 33403

183 12360 HALİL TAŞCI 12 12 15 8,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 19 28 12,00 177,158 34212

184 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 8 13 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 16 20 11,00 174,603 34804

185 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 8 18 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 8 16 4,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 26 61 10,75 174,080 34903

186 12088 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 16 15 12,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 9 -1,25 1 0 1,00 18 28 11,00 173,668 34983

187 12122 İLDE  TANIŞ 12F 6 25 -0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 19 37 9,75 171,478 35434

188 12316 İZGİ ADA BOZDAĞ 12 10 26 3,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 13 -1,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 23 54 9,50 170,165 35708

189 0 İBRAHİM DEMİR 12 6 9 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 13 16 9,00 168,713 35994

190 1240 FERHAT YÜMLÜ -M 9 22 3,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 14 33 5,75 158,860 37717
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,3713,07 19,11 2,83 1,35 2,49 3,07 0,81 2,87 2,92 0,81 2,71 2,45 0,96 2,21 0,02 0,02 0,02 11,94 5,26 10,63 2,91 0,78 2,71 2,05 2,84 1,34 2,44 1,46 2,07 2,22 1,62 1,82 55,2228,98 47,98 284,640

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 14,6 14,74 9,2 4,6 8,02 9,2 5,1 7,95 3,7 4,1 2,66 40,5 28,4 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,4 13,1 19,11 11,3 3,9 10,31 14,9 6,1 13,34 6,7 5,9 5,23 55,2 29,0 47,99 284,640

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 35 5 33,75 17 2 16,50 34 5 32,75 18 2 17,50 104 14 100,50 441,823 1 1 3 3 61

2 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 33 6 31,50 18 1 17,75 34 5 32,75 17 3 16,25 102 15 98,25 435,270 2 2 6 6 91

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 34 4 33,00 17 3 16,25 32 4 31,00 18 2 17,50 101 13 97,75 433,615 3 3 8 8 100

4 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12A 31 9 28,75 16 4 15,00 37 3 36,25 16 4 15,00 100 20 95,00 425,763 4 4 11 12 135

5 66022 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 31 8 29,00 20 0 20,00 32 5 30,75 14 5 12,75 97 18 92,50 418,090 1 5 13 14 209

6 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 30 10 27,50 18 2 17,50 28 6 26,50 20 0 20,00 96 18 91,50 415,555 5 6 15 17 238

7 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 31 9 28,75 16 4 15,00 34 3 33,25 15 5 13,75 96 21 90,75 412,878 6 7 17 19 276

8 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 34 5 32,75 18 2 17,50 30 9 27,75 12 8 10,00 94 24 88,00 403,903 7 8 19 23 404

9 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 33 7 31,25 16 4 15,00 27 5 25,75 16 4 15,00 92 20 87,00 401,278 1 9 21 26 469

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 4 30,00 17 2 16,50 24 4 23,00 17 3 16,25 89 13 85,75 397,715 8 10 24 32 553

11 12020 DİLA NUR CAN 12B 33 6 31,50 15 2 14,50 29 4 28,00 13 6 11,50 90 18 85,50 396,575 1 11 26 34 579

12 12024 ZEYNEP POLAT 12A 30 8 28,00 16 3 15,25 29 4 28,00 14 3 13,25 89 18 84,50 394,080 9 12 30 41 657

13 12019 MEHMET KAAN CURA 12A 34 5 32,75 14 4 13,00 31 7 29,25 11 8 9,00 90 24 84,00 391,783 10 13 32 44 719

14 6810 ENES SARGIN 12A 30 10 27,50 17 3 16,25 28 8 26,00 15 5 13,75 90 26 83,50 391,145 11 14 34 46 732

15 12216 AYLİN BORA 12 36 3 35,25 15 5 13,75 31 0 31,00 7 13 3,75 89 21 83,75 390,493 2 15 37 50 753

16 12163 İDİL ONAT 12 35 5 33,75 16 4 15,00 25 13 21,75 14 6 12,50 90 28 83,00 388,773 3 16 39 54 807

17 0 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 29 10 26,50 16 2 15,50 30 8 28,00 14 6 12,50 89 26 82,50 388,205 12 17 43 58 828

18 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 33 7 31,25 16 4 15,00 24 6 22,50 15 5 13,75 88 22 82,50 387,638 13 18 45 60 850

19 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 16 3 15,25 23 9 20,75 16 4 15,00 88 23 82,25 386,933 4 19 47 62 869

20 12132 ELİFNUR BATTAL 12A 29 10 26,50 16 3 15,25 26 7 24,25 16 4 15,00 87 24 81,00 383,775 14 20 51 67 980

21 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12 28 9 25,75 15 3 14,25 28 4 27,00 14 4 13,00 85 20 80,00 380,773 5 21 53 71 1084

22 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 34 6 32,50 17 1 16,75 25 1 24,75 6 3 5,25 82 11 79,25 377,320 6 22 59 82 1217

23 83750 İHSAN ÇETİN 12 28 11 25,25 13 3 12,25 27 2 26,50 15 4 14,00 83 20 78,00 374,838 7 23 61 86 1314

24 12219 EMİR TÜRKMEN 12A 29 11 26,25 16 3 15,25 31 6 29,50 9 11 6,25 85 31 77,25 372,133 15 24 66 95 1442

25 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 31 9 28,75 16 4 15,00 20 6 18,50 14 5 12,75 81 24 75,00 365,273 16 25 70 105 1771

26 12073 EREN DAĞDELEN 12A 25 9 22,75 15 4 14,00 30 3 29,25 9 8 7,00 79 24 73,00 359,783 17 26 83 129 2077

27 12367 FATMA IŞIK 12A 30 6 28,50 17 2 16,50 23 2 22,50 6 4 5,00 76 14 72,50 357,445 18 27 90 142 2225

28 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 31 9 28,75 16 3 15,25 17 5 15,75 13 6 11,50 77 23 71,25 353,898 8 28 95 154 2442

29 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 30 6 28,50 11 6 9,50 22 3 21,25 13 5 11,75 76 20 71,00 353,185 19 29 99 159 2502

30 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12 27 13 23,75 9 9 6,75 29 5 27,75 14 6 12,50 79 33 70,75 353,078 9 30 101 161 2511

31 12186 ARDA ÇOLAK 12A 29 11 26,25 17 0 17,00 17 7 15,25 12 3 11,25 75 21 69,75 349,683 20 31 106 169 2764

32 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 29 10 26,50 12 1 11,75 25 8 23,00 10 7 8,25 76 26 69,50 348,775 21 32 110 175 2836

33 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12A 27 13 23,75 16 2 15,50 16 7 14,25 16 2 15,50 75 24 69,00 347,913 22 33 113 179 2903

34 12116 ONUR AVA   28 11 25,25 15 3 14,25 18 6 16,50 14 6 12,50 75 26 68,50 346,088 1 34 118 191 3045

35 12100 YAŞAR ERSİN 12A 28 8 26,00 19 0 19,00 16 2 15,50 9 8 7,00 72 18 67,50 342,750 23 35 124 200 3317

36 12332 FERHAT HÜR 12 30 7 28,25 13 6 11,50 22 5 20,75 8 5 6,75 73 23 67,25 341,693 10 36 126 210 3408

37 12263 İDİL SU DEVECİ 12 32 6 30,50 12 3 11,25 16 2 15,50 11 4 10,00 71 15 67,25 341,530 11 37 128 212 3419

38 12383 MERT AKALIN 12 25 10 22,50 10 7 8,25 24 8 22,00 15 4 14,00 74 29 66,75 341,220 12 38 130 215 3443

39 12069 IRMAK ÖZEL 12A 20 20 15,00 18 1 17,75 23 5 21,75 13 5 11,75 74 31 66,25 340,595 24 39 133 219 3497

40 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 24 16 20,00 14 6 12,50 25 7 23,25 12 8 10,00 75 37 65,75 338,365 25 40 139 232 3682

41 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 28 12 25,00 13 7 11,25 25 12 22,00 10 10 7,50 76 41 65,75 337,615 26 41 141 236 3730

42 12033 DEFNE 12A 28 11 25,25 12 3 11,25 21 3 20,25 10 6 8,50 71 23 65,25 336,113 27 42 143 239 3851

43 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 30 10 27,50 13 6 11,50 20 11 17,25 11 9 8,75 74 36 65,00 335,075 28 43 145 244 3950

44 12083 ARDA AŞICI 12A 22 10 19,50 16 2 15,50 23 5 21,75 9 7 7,25 70 24 64,00 333,035 29 44 149 255 4144

45 12126 ULAŞ KUKUL 12A 25 15 21,25 12 6 10,50 28 12 25,00 9 10 6,50 74 43 63,25 330,513 30 45 159 272 4390

46 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 20 20 15,00 16 3 15,25 28 4 27,00 8 10 5,50 72 37 62,75 329,775 13 46 162 277 4463

47 12277 AYBÜKE DERMENCİOĞLU12 25 10 22,50 12 3 11,25 19 3 18,25 12 5 10,75 68 21 62,75 329,010 14 47 168 283 4535

48 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 27 13 23,75 17 3 16,25 16 6 14,50 10 7 8,25 70 29 62,75 328,748 31 48 170 285 4550
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 14,6 14,74 9,2 4,6 8,02 9,2 5,1 7,95 3,7 4,1 2,66 40,5 28,4 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,4 13,1 19,11 11,3 3,9 10,31 14,9 6,1 13,34 6,7 5,9 5,23 55,2 29,0 47,99 284,640

KATILIMLAR

49 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 22 15 18,25 16 4 15,00 21 10 18,50 12 6 10,50 71 35 62,25 328,043 32 49 172 291 4608

50 68682 MAHMUT KOÇ 12A 28 12 25,00 14 4 13,00 24 8 22,00 5 10 2,50 71 34 62,50 327,600 33 50 174 293 4642

51 12167 İREM TURAN 12 21 7 19,25 14 2 13,50 22 3 21,25 9 5 7,75 66 17 61,75 326,293 15 51 178 300 4782

52 12091 ERAY ÇETİNDESE 12 26 14 22,50 13 7 11,25 21 5 19,75 10 7 8,25 70 33 61,75 325,890 16 52 180 304 4826

53 12214 AYŞE İREM BABACAN 12 27 12 24,00 16 4 15,00 19 7 17,25 7 9 4,75 69 32 61,00 323,290 17 53 191 322 5124

54 12381 CEYLİN GÜRCAN 12 27 13 23,75 15 4 14,00 16 4 15,00 10 8 8,00 68 29 60,75 322,698 18 54 193 327 5176

55 0 EMİR NİŞLİ 12Z 29 11 26,25 12 3 11,25 22 5 20,75 5 11 2,25 68 30 60,50 321,388 1 55 196 333 5314

56 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 26 13 22,75 14 5 12,75 22 8 20,00 6 7 4,25 68 33 59,75 319,658 34 56 205 347 5496

57 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 19 17 14,75 14 5 12,75 25 6 23,50 10 7 8,25 68 35 59,25 319,348 35 57 207 349 5526

58 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 26 12 23,00 12 3 11,25 19 8 17,00 10 8 8,00 67 31 59,25 318,265 36 58 211 355 5633

59 12179 MERİÇ ATALAY 12 25 15 21,25 12 7 10,25 23 8 21,00 9 10 6,50 69 40 59,00 317,678 19 59 213 358 5694

60 5700 BEYZA İŞBİLEN 12 31 7 29,25 13 6 11,50 8 7 6,25 13 6 11,50 65 26 58,50 315,328 20 60 219 374 5951

61 12093 VESİLE DİZMAN 12A 27 8 25,00 13 2 12,50 12 4 11,00 11 5 9,75 63 19 58,25 315,055 37 61 222 378 5983

62 12223 ESMA NAZ KURT 12 29 11 26,25 15 4 14,00 13 12 10,00 10 8 8,00 67 35 58,25 314,823 21 62 224 380 6015

63 12165 ARDA BULDU 12A 25 14 21,50 12 4 11,00 20 4 19,00 9 10 6,50 66 32 58,00 314,625 38 63 226 382 6034

64 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 22 16 18,00 13 7 11,25 19 12 16,00 14 6 12,50 68 41 57,75 314,565 39 64 228 384 6045

65 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 25 12 22,00 12 5 10,75 22 5 20,75 7 10 4,50 66 32 58,00 314,480 40 65 230 386 6057

66 12198 METE ŞEN 12 27 13 23,75 13 7 11,25 20 9 17,75 7 7 5,25 67 36 58,00 314,283 22 66 232 388 6081

67 12164 KERİME KAHRAMAN 12 29 10 26,50 13 2 12,50 13 7 11,25 9 5 7,75 64 24 58,00 314,025 23 67 234 390 6112

68 12096 NAZMİ TK 12A 24 15 20,25 12 7 10,25 14 3 13,25 15 5 13,75 65 30 57,50 313,568 41 68 238 394 6173

69 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 33 7 31,25 15 1 14,75 4 0 4,00 9 6 7,50 61 14 57,50 311,888 24 69 243 401 6353

70 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 27 11 24,25 12 7 10,25 17 7 15,25 9 7 7,25 65 32 57,00 311,278 25 70 246 404 6448

71 12070 RANA ŞANLI 12 21 15 17,25 11 5 9,75 28 4 27,00 5 9 2,75 65 33 56,75 311,253 26 71 248 406 6452

72 12131 İSMAİL ATICI 12A 22 6 20,50 12 2 11,50 14 3 13,25 12 2 11,50 60 13 56,75 311,180 42 72 250 408 6459

73 12244 MUHAMMED POLAT 12A 22 14 18,50 9 4 8,00 24 6 22,50 9 7 7,25 64 31 56,25 309,760 43 73 253 414 6636

74 0 ÇAĞAN AŞNAZ 12A 23 13 19,75 11 2 10,50 20 7 18,25 9 7 7,25 63 29 55,75 308,088 44 74 257 426 6864

75 12270 MEHMET POYRAZ HAN 12 21 9 18,75 4 3 3,25 25 3 24,25 10 5 8,75 60 20 55,00 306,013 27 75 264 437 7122

76 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 24 12 21,00 13 6 11,50 12 0 12,00 11 2 10,50 60 20 55,00 305,790 28 76 266 439 7144

77 12371 BERİL GÖKHAN 12 28 7 26,25 11 2 10,50 14 5 12,75 7 5 5,75 60 19 55,25 305,673 29 77 268 441 7160

78 0 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 28 9 25,75 16 3 15,25 7 6 5,50 10 7 8,25 61 25 54,75 304,328 45 78 274 448 7326

79 12062 BAŞAK 12 29 11 26,25 15 2 14,50 12 6 10,50 5 6 3,50 61 25 54,75 304,073 30 79 276 452 7356

80 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 26 6 24,50 11 6 9,50 15 1 14,75 6 5 4,75 58 18 53,50 300,575 31 80 289 479 7773

81 12090 HAMZADOĞRU 12 27 11 24,25 13 3 12,25 9 9 6,75 11 5 9,75 60 28 53,00 299,298 32 81 294 491 7974

82 12152 MELİH GEZER 12A 28 12 25,00 13 5 11,75 11 4 10,00 7 8 5,00 59 29 51,75 295,235 46 82 307 526 8515

83 12012 SAİD KAYAOĞLU 12A 21 17 16,75 18 2 17,50 15 9 12,75 7 12 4,00 61 40 51,00 294,003 47 83 311 536 8701

84 12151 AYBERK ŞAM 12A 23 13 19,75 11 8 9,00 21 13 17,75 7 10 4,50 62 44 51,00 293,633 48 84 313 539 8744

85 12134 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 23 16 19,00 13 7 11,25 13 6 11,50 10 8 8,00 59 37 49,75 290,095 49 85 318 555 9241

86 12150 HATİCE ATASOY 12 21 16 17,00 11 5 9,75 18 1 17,75 7 9 4,75 57 31 49,25 288,715 33 86 322 566 9452

87 16002 DOĞA ÖZ 12A 22 13 18,75 13 1 12,75 15 3 14,25 4 4 3,00 54 21 48,75 286,908 50 87 325 577 9729

88 12217 YAĞMUR DEMİR 12A 27 12 24,00 13 7 11,25 12 3 11,25 5 11 2,25 57 33 48,75 286,195 51 88 327 584 9840

89 12256 İNCİ UÇKUN 12 24 16 20,00 13 5 11,75 15 7 13,25 6 10 3,50 58 38 48,50 286,010 34 89 329 586 9869

90 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 18 20 13,00 12 5 10,75 19 6 17,50 8 5 6,75 57 36 48,00 285,540 52 90 333 593 9934

91 12013 ALRER KEREM YALÇIN 12A 25 14 21,50 10 4 9,00 15 9 12,75 6 4 5,00 56 31 48,25 285,120 53 91 335 595 9981

92 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 25 11 22,25 10 5 8,75 12 8 10,00 9 7 7,25 56 31 48,25 285,113 35 92 337 597 9986

93 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12G 27 10 24,50 8 1 7,75 13 2 12,50 5 6 3,50 53 19 48,25 284,670 1 93 341 601 10056

94 12174 KAAN KARAKUZU 12 24 16 20,00 9 5 7,75 19 3 18,25 3 5 1,75 55 29 47,75 283,675 36 94 347 614 10235

95 16008 KADİR BAYKAL 12 16 15 12,25 7 2 6,50 26 5 24,75 4 6 2,50 53 28 46,00 279,428 37 95 364 648 10923

96 12239 ZEYNEP ŞEN 12 19 18 14,50 12 8 10,00 17 15 13,25 10 8 8,00 58 49 45,75 278,600 38 96 366 651 11040
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 14,6 14,74 9,2 4,6 8,02 9,2 5,1 7,95 3,7 4,1 2,66 40,5 28,4 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,4 13,1 19,11 11,3 3,9 10,31 14,9 6,1 13,34 6,7 5,9 5,23 55,2 29,0 47,99 284,640

KATILIMLAR

97 0 EMİRHAN YAŞAR 12A 24 15 20,25 13 4 12,00 13 9 10,75 5 10 2,50 55 38 45,50 276,878 54 97 373 667 11329

98 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12 20 20 15,00 13 7 11,25 17 10 14,50 6 7 4,25 56 44 45,00 276,120 39 98 376 675 11454

99 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 22 12 19,00 12 3 11,25 12 6 10,50 6 7 4,25 52 28 45,00 275,600 55 99 380 679 11543

100 84046 ARDA ERGİN 12A 25 11 22,25 14 2 13,50 8 3 7,25 3 4 2,00 50 20 45,00 275,088 56 100 384 684 11629

101 12137 IŞIL TEKGÜNDÜZ 12 23 17 18,75 13 2 12,50 10 5 8,75 5 1 4,75 51 25 44,75 274,898 40 101 386 686 11658

102 12272 ARDA DEMİR 12A 20 12 17,00 11 4 10,00 14 7 12,25 6 5 4,75 51 28 44,00 272,860 57 102 394 699 11980

103 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 24 13 20,75 13 4 12,00 9 3 8,25 4 6 2,50 50 26 43,50 270,773 58 103 410 730 12345

104 12248 KİTAPÇIOĞLU 12C 24 14 20,50 14 5 12,75 10 14 6,50 6 11 3,25 54 44 43,00 269,325 2 104 415 741 12616

105 71968 LARA ÇETİN 12 25 10 22,50 8 3 7,25 11 3 10,25 3 1 2,75 47 17 42,75 268,290 41 105 419 751 12797

106 12008 SAİME ÇAT 12 21 15 17,25 8 7 6,25 20 2 19,50 2 10 -0,50 51 34 42,50 268,088 42 106 421 753 12835

107 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 15 15 11,25 9 3 8,25 16 7 14,25 10 7 8,25 50 32 42,00 267,708 43 107 423 755 12898

108 12224 AHMET ANGİ 12A 15 15 11,25 7 5 5,75 21 15 17,25 10 10 7,50 53 45 41,75 266,923 59 108 432 769 13039

109 12230 MERYEM GÜLCAN 12A 23 17 18,75 11 4 10,00 11 2 10,50 3 1 2,75 48 24 42,00 266,513 60 109 434 773 13104

110 1059 EYLÜL ASYA SEZER 12 16 18 11,50 14 4 13,00 11 4 10,00 9 8 7,00 50 34 41,50 266,115 44 110 436 778 13169

111 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 15 15 11,25 11 2 10,50 17 5 15,75 5 6 3,50 48 28 41,00 264,498 61 111 442 791 13446

112 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 26 12 23,00 11 6 9,50 10 7 8,25 3 9 0,75 50 34 41,50 264,370 62 112 444 793 13480

113 16005 NUR SUNKUR 12 19 16 15,00 13 4 12,00 14 12 11,00 5 8 3,00 51 40 41,00 263,990 45 113 446 797 13563

114 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 26 14 22,50 16 3 15,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 47 23 41,25 263,620 63 114 448 802 13627

115 12353 ARDA TUNA 12 29 11 26,25 9 4 8,00 7 3 6,25 1 1 0,75 46 19 41,25 263,193 46 115 450 808 13708

116 12368 GÜL SEMA BİREKOL 12 23 13 19,75 13 1 12,75 8 5 6,75 3 7 1,25 47 26 40,50 261,793 47 116 460 835 13993

117 12077 MERYEM YENAL 12A 21 18 16,50 8 5 6,75 17 11 14,25 5 9 2,75 51 43 40,25 261,520 64 117 463 841 14048

118 12068 BARAN ÖZDEMİR 12A 13 17 8,75 14 5 12,75 20 6 18,50 2 9 -0,25 49 37 39,75 260,898 65 118 465 849 14149

119 12326 BELİNAY BARLIK 12A 18 20 13,00 13 5 11,75 11 5 9,75 7 9 4,75 49 39 39,25 259,035 66 119 469 866 14528

120 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 21 15 17,25 11 6 9,50 10 6 8,50 6 8 4,00 48 35 39,25 258,453 67 120 475 877 14646

121 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 18 14 14,50 10 9 7,75 16 11 13,25 5 6 3,50 49 40 39,00 258,035 68 121 477 883 14736

122 12046 ORÇUN TOMBAK 12 23 13 19,75 10 1 9,75 10 4 9,00 2 5 0,75 45 23 39,25 257,998 48 122 479 885 14749

123 12182 MİRZA EKİM 12 16 12 13,00 7 5 5,75 19 8 17,00 5 8 3,00 47 33 38,75 257,455 49 123 482 892 14857

124 12257 EREN VAROL 12A 20 17 15,75 10 6 8,50 16 10 13,50 1 4 0,00 47 37 37,75 253,958 69 124 492 924 15579

125 12268 CEREN MALTA 12A 21 13 17,75 13 3 12,25 6 5 4,75 5 8 3,00 45 29 37,75 253,818 70 125 494 926 15602

126 12234 ENES SELEK 12A 19 21 13,75 12 6 10,50 12 6 10,50 5 9 2,75 48 42 37,50 253,573 71 126 496 930 15649

127 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 21 18 16,50 10 5 8,75 13 3 12,25 44 26 37,50 253,105 3 127 498 938 15731

128 12210 MUHAMMED ENES BAKICI12 15 17 10,75 9 9 6,75 15 8 13,00 7 6 5,50 46 40 36,00 249,543 50 128 514 982 16447

129 0 EMİNE EKİNCİ 12 25 14 21,50 6 5 4,75 10 3 9,25 2 5 0,75 43 27 36,25 248,710 51 129 518 990 16646

130 12043 SUDE DEMİ *AN 12 21 15 17,25 6 7 4,25 13 4 12,00 4 9 1,75 44 35 35,25 246,283 52 130 528 1018 17131

131 12055 MEHMET ÇELİK 12A 18 22 12,50 11 9 8,75 17 18 12,50 5 15 1,25 51 64 35,00 246,125 72 131 530 1022 17165

132 12139 ZAFER KARAAĞAÇ 12 21 16 17,00 15 2 14,50 4 3 3,25 2 7 0,25 42 28 35,00 245,500 53 132 537 1031 17313

133 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 26 14 22,50 12 6 10,50 3 4 2,00 41 24 35,00 244,775 54 133 539 1036 17466

134 12177 ESLEM ATAMAN 12 20 17 15,75 10 3 9,25 10 6 8,50 3 8 1,00 43 34 34,50 244,183 55 134 544 1047 17598

135 12222 MUHAMMET CAN TELEK12 11 17 6,75 8 6 6,50 19 3 18,25 3 8 1,00 41 34 32,50 239,313 56 135 571 1106 18671

136 0 AHMET PERK 12 25 9 22,75 5 1 4,75 4 9 1,75 5 6 3,50 39 25 32,75 238,088 57 136 574 1114 18953

137 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 18 20 13,00 10 3 9,25 9 4 8,00 3 4 2,00 40 31 32,25 237,785 58 137 577 1119 19030

138 12178 FATMA KARABATAK 12 22 11 19,25 8 2 7,50 5 6 3,50 2 1 1,75 37 20 32,00 236,208 59 138 586 1141 19408

139 12409 ARAS YÜCE 12 17 23 11,25 15 3 14,25 6 6 4,50 3 6 1,50 41 38 31,50 235,728 60 139 591 1152 19533

140 12006 KADİR CAN ÇAM 12 22 15 18,25 11 7 9,25 4 5 2,75 3 6 1,50 40 33 31,75 235,573 61 140 593 1155 19575

141 12288 BETÜL DEMİRCİ   20 16 16,00 9 2 8,50 7 1 6,75 2 7 0,25 38 26 31,50 235,060 2 141 598 1162 19693

142 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12 22 12 19,00 6 2 5,50 9 4 8,00 0 5 -1,25 37 23 31,25 233,855 62 142 608 1185 19994

143 12067 HASAN TURSUN 12 22 15 18,25 6 10 3,50 7 9 4,75 6 6 4,50 41 40 31,00 233,428 63 143 610 1189 20079

144 12034 YUŞUF COŞKUN 12D 8 1 7,75 14 0 14,00 8 3 7,25 1 0 1,00 31 4 30,00 231,633 1 144 615 1210 20528
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 14,6 14,74 9,2 4,6 8,02 9,2 5,1 7,95 3,7 4,1 2,66 40,5 28,4 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,4 13,1 19,11 11,3 3,9 10,31 14,9 6,1 13,34 6,7 5,9 5,23 55,2 29,0 47,99 284,640

KATILIMLAR

145 12388 SALİH EFE ALAN 12A 17 14 13,50 7 1 6,75 11 5 9,75 1 3 0,25 36 23 30,25 231,610 73 145 617 1212 20534

146 12027 HALE UZUNKAŞ 12A 16 7 14,25 13 2 12,50 4 4 3,00 33 13 29,75 230,113 74 146 620 1228 20856

147 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 12 10 9,50 15 3 14,25 6 2 5,50 33 15 29,25 229,320 64 147 625 1241 21047

148 12397 FURKAN ÇELİK 12 22 13 18,75 9 4 8,00 3 2 2,50 2 7 0,25 36 26 29,50 228,663 65 148 632 1250 21206

149 12380 FATİH ERGÜL 12 24 12 21,00 10 6 8,50 34 18 29,50 228,360 66 149 635 1255 21280

150 12330 ONUR TUNÇ 12 18 22 12,50 11 6 9,50 10 10 7,50 2 11 -0,75 41 49 28,75 227,170 67 150 640 1268 21595

151 12236 ROJDA ABA 12Z 20 13 16,75 7 7 5,25 4 5 2,75 6 11 3,25 37 36 28,00 224,513 2 151 659 1313 22242

152 12354 TUNA AKI 12 13 24 7,00 12 4 11,00 7 6 5,50 6 8 4,00 38 42 27,50 224,300 68 152 661 1315 22293

153 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 21 16 17,00 6 2 5,50 7 5 5,75 1 6 -0,50 35 29 27,75 223,575 69 153 663 1320 22449

154 12320 AYBARS KOCAKURT 12 16 17 11,75 9 1 8,75 8 8 6,00 2 4 1,00 35 30 27,50 223,563 70 154 665 1322 22453

155 12233 İBRAHİM EDHEM GÖRAL12 18 19 13,25 12 8 10,00 5 4 4,00 2 8 0,00 37 39 27,25 222,573 71 155 671 1336 22715

156 12327 NİMET AKAY 12 20 18 15,50 7 8 5,00 6 10 3,50 6 11 3,25 39 47 27,25 222,410 72 156 674 1341 22750

157 12415 BİLGE TAŞKIN 12 23 16 19,00 8 6 6,50 5 11 2,25 2 10 -0,50 38 43 27,25 221,805 73 157 678 1353 22898

158 16003 NEHİR ZE YEK 12 19 18 14,50 11 5 9,75 5 12 2,00 2 6 0,50 37 41 26,75 220,920 74 158 681 1369 23112

159 12266 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 20 11 17,25 8 6 6,50 3 2 2,50 1 4 0,00 32 23 26,25 219,033 75 159 686 1387 23592

160 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12A 12 12 9,00 4 1 3,75 14 9 11,75 1 2 0,50 31 24 25,00 216,350 75 160 692 1414 24257

161 12249 MELİSA OLGÜNER 12 14 14 10,50 8 0 8,00 6 6 4,50 2 4 1,00 30 24 24,00 213,155 76 161 708 1451 25048

162 136 ERDEM EGE ÖZÇELTİK 12 14 12 11,00 10 1 9,75 3 7 1,25 1 1 0,75 28 21 22,75 209,305 77 162 721 1500 26042

163 12242 FERHAT AŞKIN 12A 18 20 13,00 10 6 8,50 3 7 1,25 2 8 0,00 33 41 22,75 209,015 76 163 723 1502 26129

164 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 17 15 13,25 10 5 8,75 9 31 1,25 0 4 -1,00 36 55 22,25 207,433 77 164 728 1528 26584

165 1266 AHMET HAK AN ÇELİK 12A 14 23 8,25 6 7 4,25 11 9 8,75 3 10 0,50 34 49 21,75 206,633 78 165 733 1541 26785

166 12389 CEREN YETİM 12 14 19 9,25 6 4 5,00 9 9 6,75 3 11 0,25 32 43 21,25 204,983 78 166 739 1562 27217

167 12129 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 18 16 14,00 4 2 3,50 5 11 2,25 2 2 1,50 29 31 21,25 204,415 79 167 742 1567 27355

168 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 15 17 10,75 7 9 4,75 7 11 4,25 1 2 0,50 30 39 20,25 201,778 79 168 759 1610 28048

169 0 RIFAT YILDIZ 12A 12 10 9,50 8 5 6,75 4 2 3,50 24 17 19,75 200,410 80 169 768 1630 28405

170 12297 METEHAN SÖYLER   A 13 7 11,25 1 0 1,00 7 1 6,75 1 3 0,25 22 11 19,25 198,683 1 170 772 1646 28865

171 12296 CEYLİN NİSA ŞİMŞEK 12 19 18 14,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 23 19,25 198,230 80 171 777 1658 28991

172 12128 DOĞA  MAZİ 12 10 16 6,00 8 2 7,50 7 7 5,25 2 9 -0,25 27 34 18,50 197,080 81 172 786 1679 29288

173 12103 ELİF SU GÜRBÜZ 12 15 8 13,00 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 22 13 18,75 196,925 82 173 788 1683 29347

174 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 15 9 12,75 6 1 5,75 3 3 2,25 0 9 -2,25 24 22 18,50 196,123 83 174 790 1689 29528

175 12119 SUDE DİNÇ 12A 12 15 8,25 5 2 4,50 4 4 3,00 21 21 15,75 188,493 81 175 821 1784 31443

176 16007 BKYN 12 13 14 9,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 21 21 15,75 188,350 84 176 823 1790 31492

177 12282 İREM AKAR 12A 15 19 10,25 7 7 5,25 1 6 -0,50 2 7 0,25 25 39 15,25 186,733 82 177 828 1809 31898

178 12421 ESAT SONGUR 12 8 8 6,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 18 12 15,00 186,520 85 178 830 1814 31957

179 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 11 26 4,50 10 6 8,50 4 4 3,00 1 10 -1,50 26 46 14,50 185,145 86 179 835 1832 32299

180 12412 BERAT DEMİRCAN 12I 10 24 4,00 10 1 9,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 28 14,00 183,740 1 180 844 1855 32648

181 12328 RABİA SILA AYRI MAZ 12 11 20 6,00 9 8 7,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 23 36 14,00 183,570 87 181 846 1859 32698

182 12374 MEHMET CÜNEYİT 12A 14 15 10,25 4 2 3,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 20 27 13,25 180,693 83 182 858 1906 33403

183 12360 HALİL TAŞCI 12 12 15 8,25 4 1 3,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 19 28 12,00 177,158 88 183 867 1939 34212

184 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 8 13 4,75 8 7 6,25 16 20 11,00 174,603 89 184 874 1959 34804

185 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 8 18 3,50 6 14 2,50 8 20 3,00 4 9 1,75 26 61 10,75 174,080 84 185 876 1966 34903

186 12088 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 16 15 12,25 0 4 -1,00 1 9 -1,25 1 0 1,00 18 28 11,00 173,668 90 186 879 1973 34983

187 12122 İLDE  TANIŞ 12F 6 25 -0,25 5 3 4,25 7 5 5,75 1 4 0,00 19 37 9,75 171,478 1 187 887 1992 35434

188 12316 İZGİ ADA BOZDAĞ 12 10 26 3,50 9 4 8,00 3 13 -0,25 1 11 -1,75 23 54 9,50 170,165 91 188 891 2006 35708

189 0 İBRAHİM DEMİR 12 6 9 3,75 5 1 4,75 1 4 0,00 1 2 0,50 13 16 9,00 168,713 92 189 895 2024 35994

190 1240 FERHAT YÜMLÜ -M 9 22 3,50 3 3 2,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 14 33 5,75 158,860 1 190 911 2102 37717
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT 1 190 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 14,6 14,74 9,2 4,6 8,02 9,2 5,1 7,95 3,7 4,1 2,66 40,5 28,4 33,37 238,870

Okul Ortalaması 22,4 13,1 19,11 11,3 3,9 10,31 14,9 6,1 13,34 6,7 5,9 5,23 55,2 29,0 47,99 284,640

KATILIMLAR
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ÇAP TYT 1

235,060 47,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

    -  12288
BETÜL DEMİRCİ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 141 598 1162 19693 % 47,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AB ddeDCBeDEcE dAEDcd CBEd aAddBaADdAEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E  Da B  EC b BED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C B   C c  DC               DB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız   aea ebc   e  C A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

346,088 7,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

    -  12116
ONUR AVA 120 75 26 19 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 34 118 191 3045 % 7,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdCBDCBbDEDEEBDEDcEceBEbBcbBC bADCAbEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDdABeBECdDABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız AC B  BCac dDaCD  eBEACC  aBDDB A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız ceBeDDCCDEcDeCECDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

198,683 70,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

  A  -  12297
METEHAN SÖYLER 120 22 11 87 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 170 772 1646 28865 % 70,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cAe CCD    Dd   B EcE ec B  c    A D A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız                   B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      CB      C          a B  C D C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız     Cb d         c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 0 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

158,860 91,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

-M  -  1240
FERHAT YÜMLÜ 120 14 33 73 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 190 911 2102 37717 % 91,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 22 9 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız acAbebD    ac  BcaEEdCB dB ecdaade bEdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız bD e     d       DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      C  a  D   d     a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız ad a eb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 8 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

238,088 46,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
AHMET PERK 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 136 574 1114 18953 % 46,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECCD Db DEDEDBedEECBBbBEaB    ACDEdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDED  d  E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cc C CB Cc c d d   a  b  e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız edDaeDD E  d a  E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

235,728 47,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12409
ARAS YÜCE 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 139 591 1152 19533 % 47,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cddeddDCaebcccEBDbbcdBCBbbBddBaBCADbAEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  cCDaABCBEC DABaDCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız bCEa  aaa         C EAbC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız        dDdE eC eeb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

263,193 33,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12353
ARDA TUNA 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 115 450 808 13708 % 33,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEeCeDCBDDbDEEBDEeEEBCBEbBabBCBaADCdEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCD dc  EC bABaD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C B  BCeD eDC e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                C b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

267,708 31,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12385
ASLI ELİF TÜZ 120 50 32 38 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 107 423 755 12898 % 31,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaddC DbaD c EbB dDcEceB  BBAe  b   eaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E  Dd  b EC  A EDdBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C B  aa c  DCbD  CcEACCE  BeD  dC CC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  DBeb CCeEcDeC eDbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

223,563 54,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12320
AYBARS KOCAKURT 120 35 30 55 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 154 665 1322 22453 % 54,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cadbCdDb  a  E eCEccE CBEdBBd aBaeDaAEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız   CD  B  EC bABED        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   dd  e  D eDC D   cd  Caa B D    D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deBa    e      C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

329,010 11,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12277
AYBÜKE DERMENCİOĞLU 120 68 21 31 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 47 168 283 4535 % 11,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BA EeCDeDEaDEDE B  EceB dBEB ACdBAdDEAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEebBA CEb DABE  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BAa CBa   cCCCEDEC      B    ADB DCC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDDbDDCED CaeeD bA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

390,493 1,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12216
AYLİN BORA 120 89 21 10 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 37 50 753 % 1,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEAC DCBcDEDEEBDEDEEBCBECBBABCBCADedEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EedDCcdCBECcDABEDCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 0 6 24,00 % 80

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 31 0 9 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEB DBCBDCCDCCDE C EAC EB  DDBCAC C D E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deBbbcbCaEbbeCECDebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 6 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

323,290 12,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12214
AYŞE İREM BABACAN 120 69 32 19 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 53 191 322 5124 % 12,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEACeDeBbDa EEdCEDcdBCBECBBABdBaeDCAEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDeABCBECdcABEDCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACcB  BC D  DC c eC EACdc aB DB  CDC D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  ea bDCdbE  DbcCDbcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

229,320 51,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12189
AYŞENAZ ÜNVER 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 147 625 1241 21047 % 51,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BcbdCbDeD  DEc DBDEccec  BE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBAC CaaCD   C  D CB     BB     BC  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız eb DC   ED    C  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 2 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 5 0 83

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

304,073 17,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12062
BAŞAK 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 79 276 452 7356 % 17,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDaDEBbEDECBDEcdbBcCdEBcAddBACDEAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDE CBA CEC DABEeDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBAa  BD     badDECB EA d     AD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BdDa    ED  d C bb b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

305,673 17,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12371
BERİL GÖKHAN 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 77 268 441 7160 % 17,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDeD B E aCBDEdECB CBEBBAbCB CDEdEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  DEeC   CEC DABb DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aB C CBa DB CC dbEC  E  d B    D      D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız B eeCc C D Cd  b  AE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

305,790 17,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12110
BERKE GÜLSEVEN 120 60 20 40 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 76 266 439 7144 % 17,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAEdCDeDE D  EC DEcECBcbBcBBACaBAdbEdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEeCBd CECbDABEaDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBA  CB  D       ECB    CB        D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDD   C DDC  CD eAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

315,328 14,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  5700
BEYZA İŞBİLEN 120 65 26 29 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 60 219 374 5951 % 14,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDdDEBDEDECBDEEECB ecEBBAdCBe DEebD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEebdAaCECEDABbbDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aB   bB dD e CacaEC   A        D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız B DDbDbCEDDdbDCDEAdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

173,668 85,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12088
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 18 28 74 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 186 879 1973 34983 % 85,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A cbe Db  D cE B EbEEaCB bBcde BeAD dEbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız   ab     b          b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    d   C   eb  ed   de d   e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  D                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

221,805 55,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12415
BİLGE TAŞKIN 120 38 43 39 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 157 678 1353 22898 % 55,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaceCeDCBDDEbEEdBEDEc ecECBdbBaBeADCAaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EedDaABeeE  c  ED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 11 15 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  eaB beC c     caC adcC    a      D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  e babd b E    bDcbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

188,350 76,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  16007
BKYN 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 176 823 1790 31492 % 76,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız  aEdCeDC ea  cbBBEbcEceBEaBBbeC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDdABCcE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız c     c                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız         eE       c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

204,983 66,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12389
CEREN YETİM 120 32 43 45 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 166 739 1562 27217 % 66,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız acAEbbDaab ecD D cEcECB dB cBb ace bEAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız      ebBCdC  b E DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız c A ECa e  c   beEC    b B        bCCEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız cdDeebD Ec  d bb bd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

322,698 12,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12381
CEYLİN GÜRCAN 120 68 29 23 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 54 193 327 5176 % 12,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAdCCDeDbBbEDECBDbEECBcbcdBBACCBAdDEdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEedBABCECcDABEaDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBAC CeD D D C dD C  E   B        DCCEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BbDeb c EDbCEDCeEbAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

380,773 2,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12184
CEYLİN KAHRAMAN 120 85 20 15 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 21 53 71 1084 % 2,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEbCeDCBDDEDdEBAEDEccCBECBBABCBaAcdA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCaEC bABEDCc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEB DBC DCd CCDEaCBEACaEBBBeDB ACDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBecDC DEEDaC CDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

198,230 70,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12296
CEYLİN NİSA ŞİMŞEK 120 25 23 72 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 171 777 1658 28991 % 70,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız acdaCbDebEB E EDBbEcddBddcEeBbC BAbbEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aD      dEC  A E  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız a                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız     d b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

197,080 71,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12128
DOĞA  MAZİ 120 27 34 59 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 172 786 1679 29288 % 71,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cAbcCbDd   bd bBcD cEbcceBbBd    A  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeaBA CE       D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  Bc     CD cC   cc d  ACaB c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a  ade  E   d dedA b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

311,888 15,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12300
DOLUNAY AÇIKTEPE 120 61 14 45 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 69 243 401 6353 % 15,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEACeDCBDDEDEEBDEDdEcCBECBBbeCBCdDCAEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDC BC ECcDABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız                              DB  CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız beBabDb eE   C CDAEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

386,933 2,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12004
ELİF ECE ŞEN 120 88 23 9 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 47 62 869 % 2,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbCeDCBDDEDEEBAEDcccbBECBBABCBaADCAEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDbABCBECcDABaD BA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACaB  Bb cCC Cbc aCBEACdEcBB DB ACDC DbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBeDDCeDEEeDCECDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

196,925 71,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12103
ELİF SU GÜRBÜZ 120 22 13 85 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 173 788 1683 29347 % 71,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AA CbDd  B Eb CdDEEECBc B edA a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız      B   EC      DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız       d    c     cCB  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız                  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 1 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

285,113 24,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12287
ELİF SUDE ÇELİK 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 92 337 597 9986 % 24,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEeC DCBbDED aBCEDEEceBECBaAeCBd  dAEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E aDd BC dCEcA EeCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  CaB  Bb   eDC ad CccACCE  B D  b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  DabcD  eEED CEdeAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 3 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

248,710 40,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
EMİNE EKİNCİ 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 129 518 990 16646 % 40,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbCecCBeDEaE BAEDEEcCBbdBaABaBaADadEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız     C  C Eb bbeEDeB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEBEDBd DCC   e       d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız     a         dCeecA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

325,890 11,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12091
ERAY ÇETİNDESE 120 70 33 17 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 52 180 304 4826 % 11,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABddCeDCBDDbcEEBDEbEccCBECBaABCBbdDaAEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCaCABCdECdDABcDbBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A aB  BC c dDC D  CBEACdE BBeDB  CDC   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EeBa bbCDEdaD  CDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

209,305 63,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  136
ERDEM EGE ÖZÇELTİK 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 162 721 1500 26042 % 63,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız baEAbeDb  D  a  CEDcda BdCBBA  c cD  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E C   BC EC bA ED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız b  d bdC D     c           c     aD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız    D           d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 1 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

186,520 77,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12421
ESAT SONGUR 120 18 12 90 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 178 830 1814 31957 % 77,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A EdeecC     d cCEDcc CB                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EaCDC BC EC DAe c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız        b                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 1 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

244,183 42,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12177
ESLEM ATAMAN 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 134 544 1047 17598 % 42,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dAbEdCDe  BDE aDBDEEceccCcbBeAeCBACeEbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDd aB  CEC  A ECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EB C bB dD c C EecC   ACb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BceD c ede    b Eb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

314,823 14,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12223
ESMA NAZ KURT 120 67 35 18 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 62 224 380 6015 % 14,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbCdDCBDDEbEEeDEDEEceBECBaABeBaADCAEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDC dCBECcDABEDaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız dedB  aC D bDCaDdeCBc C E    D  cC C e c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız cDBDa bCaadDDC dDbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

266,115 32,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  1059
EYLÜL ASYA SEZER 120 50 34 36 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 110 436 778 13169 % 32,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız Bbbd CDeDaBbE EEB  cdaBcCBEecAaacceDEb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CD eCBABCECdDeBE cBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aB a bB aDBD   EDEC   AC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız aEDeCec Eb CccCD AAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 6 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 4 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

244,775 42,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12396
EYLÜL ŞENTÜRK 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 133 539 1036 17466 % 42,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAAECCDeaEabEDEBBDEEECBabBEBaebdBAdDEAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDceaBA b CaDABECDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  d d  B    e     EC     a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

228,360 51,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12380
FATİH ERGÜL 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 149 635 1255 21280 % 51,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aeeECCD DbBDEeEDBeEE CBBbBEBabCbaACDEd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cc C CdbCD D C  DE     CaeB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

236,208 47,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12178
FATMA KARABATAK 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 138 586 1141 19408 % 47,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AB bC DCBbD bEEe EcEE CBbCB ABdBbeD  Ebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E aDC B  EC  A  e B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   aB  c    eD  e  C c C E  d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız        CD   e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

341,693 8,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12332
FERHAT HÜR 120 73 23 24 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 36 126 210 3408 % 8,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAdECCDeD BbEc DBDEEEeB CBEBcACaBACDEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCdAcCECaDABa DBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cB  ECa  DB  CaEDECc EACC    bADB DCCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız B De bceED C  Ce AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

185,145 78,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12407
FEVZİ ŞENOCAK 120 26 46 48 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 179 835 1832 32299 % 78,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 26 3 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cdcedaDC bc  cbc EbEEcecECBcdeaabAeabEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeaDe BCcEC bAcED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACa   aaaD        C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız beaabb  e   a   eb A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

228,663 51,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12397
FURKAN ÇELİK 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 148 632 1250 21206 % 51,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AbECCDeD ceE aCBDEEECBaddEBcb bBA DEAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDc aB  b C bABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      Ce  D c C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız B ee  b    bd b  dA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

261,793 34,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12368
GÜL SEMA BİREKOL 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 116 460 835 13993 % 34,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AdECCDBD BbEaEDBeddE BddBEBBACaB CDddae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CD  aB  CECEDABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EB a CBaeD  b   eEC                  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız adD bcb E  C a  c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

223,575 54,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12076
GÜL SENA SAKÇAK 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 153 663 1320 22449 % 54,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cAdECCDaaEB E bDBbEcceBcdBEBaAddBACbEAa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  a  dB  CEC      DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EB C be e  D    DcC     d B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız  ca   cd b    b E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

177,158 83,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12360
HALİL TAŞCI 120 19 28 73 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 183 867 1939 34212 % 83,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A cbCeDCdaDccEEdDEbc a BE Bdee   d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız        CBE      D d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 11 16 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız       d   be   DdaCdd Cdc  c a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız     b               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

299,298 19,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12090
HAMZADOĞRU 120 60 28 32 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 81 294 491 7974 % 19,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdCeDCBbDbDdb AEDEEce EaBcABCBCeDCAEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız ED DCAd  ECEDABEDad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACdB aBCac aDCdccaC E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız Eeaba CCD E DdECDA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

329,775 10,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12047
HASAN KAAN SUZAK 120 72 37 11 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 46 162 277 4463 % 10,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAdECeDebcdeEaECBDbdEdBBCBEBBAddceabcdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDdDCBABCEC bABECDBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBACECBaCDcc CCEDECB EACCB  D ADB DCCE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BdeeCbbC DaddcCe AAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

233,428 48,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12067
HASAN TURSUN 120 41 40 39 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 143 610 1189 20079 % 48,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAeEdbD D aDEcEDeDEEEbBcdBbBBb CBAdDEcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDde db CdCdbd E DBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız bB a CB eDcc   dacC  Ec        D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız Baee bb ED      EbAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 4 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

288,715 23,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12150
HATİCE ATASOY 120 57 31 32 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 86 322 566 9452 % 23,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAeEdCDe Ea E bCBDEEECBcdBEdcAdeBAdDEdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  DE bBA CECc ABaaDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B C CB eD   C ED CB EACC B    DB D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BceebD  dDcC DCe bAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

353,898 5,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12258
HATİCENAZ KONUKSEVEN 120 77 23 20 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 28 95 154 2442 % 5,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDeDEBDEDECecEEECBcCBEeaACdBACDEAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCBABCECEDABEbeB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dB   Ca  D e CC DECB E CdBa   AD  DCC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BdeaCbbCEDDCc CDEAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

418,090 0,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  66022
HÜSNİYE KARAGÖZ 120 97 18 5 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 13 14 209 % 0,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDBDEBDEDEEBDEE CBcCcbeaAdCBACDEAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABCECEDABECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBA ECBadD DbaCEDECB EACCBBBaCADBCDCCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız Bde CDaCEDDdEDCDEAAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

168,713 87,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
İBRAHİM DEMİR 120 13 16 91 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 189 895 2024 35994 % 87,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  cbd aD     E aC  Ed  B   E      e  cb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  D      CE   A       dE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B           b  a            e    a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız     Cbb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 1 9

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

222,573 55,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12233
İBRAHİM EDHEM GÖRAL 120 37 39 44 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 155 671 1336 22715 % 55,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAdECbDeb BDE  DdDEcdeBcbBceBbdbBAdDccbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeeBdBaECccABECcBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B   de         DEC  Eb d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız abDe e   c    Cebb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

388,773 1,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12163
İDİL ONAT 120 90 28 2 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 39 54 807 % 1,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDeDEBDEDECBDEEECBBCBbBBACaBACDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCdbBCECEDABEbDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 11 2 14,25 % 48

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBAC CaDdD caaCEDcCBaEACCBBaeaADBdDCCdDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BdDebDbCEeaCEDCDEAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

341,530 8,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12263
İDİL SU DEVECİ 120 71 15 34 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 37 128 212 3419 % 8,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEAC DCBbDEDEEBAEDcEcCBECBBABCcC DdAEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  DdDb BCBECcDABE  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   dB  c      C    CBEAC E BB DB ACDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deB aD CDEEDD EC b A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

374,838 3,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  83750
İHSAN ÇETİN 120 83 20 17 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 23 61 86 1314 % 3,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDe dBDEaEDBDEEdbBddBEBBbCaBACDEedD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCdbBCEC  AcE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBAC CBDC   CCCEDECc EA CBB   eDB DCCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeeCbDCEbDCEDCDEAA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 0 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

286,010 24,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12256
İNCİ UÇKUN 120 58 38 24 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 89 329 586 9869 % 24,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAcCCDeebabEDbDBDEEdCBcaabeaACaBACDEAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABadCd eBEeDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cB a CaDe  cCb EeECB EACCBB        C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BceabbD EcDdd da AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

326,293 11,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12167
İREM TURAN 120 66 17 37 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 51 178 300 4782 % 11,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız bcEA BDbaDDEDEEBDcDEE C E BBbB        aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız dDCDbABCBEC DABE  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   aB  BCaD CDCCcE CBEACCE BB  B   DC D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EeB   CdDE  eC CDebA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 2 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

274,898 28,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12137
IŞIL TEKGÜNDÜZ 120 51 25 44 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 101 386 686 11658 % 28,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAdddCDebEBDEbECcDbEEeBcCBaBBACaBcaDccbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEedBAB EC  A ECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBAC Ca dD c b EDEC   A                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   D      DD   Ce  A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

219,033 57,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12266
İSMAİL DEMİRTAŞ 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 159 686 1387 23592 % 57,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AadbCeDb  a  E B EDc B BEdBBAdCBdAD AEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  caDaeBC dC  A  DCBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız dC B   C          b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  ca       E    e b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

170,165 86,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12316
İZGİ ADA BOZDAĞ 120 23 54 43 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 188 891 2006 35708 % 86,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 26 4 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cccdCCceDcaeEcbBeDEcEecada eaddbdeCbE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CbdeaBA CE     ECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 13 15 -1,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 13 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  a Cdbe   cb    c Cddc  d  ca        E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız  aba bb dDe   bc db 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

283,675 24,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12174
KAAN KARAKUZU 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 94 347 614 10235 % 24,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız bBEdCeDeBeDEeEbBDEbcEcCBECBBAedBddDCcEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız beCDa Be EC  Ac DCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A aB  aC   bDC DE CBEACCEB B DB    C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  e  b   DE     d bbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

279,428 26,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  16008
KADİR BAYKAL 120 53 28 39 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 95 364 648 10923 % 26,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dAddCbDeD  DE   BcEc CBa B BBd dcA ececD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  D e B  CEC  AB  c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cB C CBDeD D C EcECB EACCBBcD ADBCD CdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BceeC b  b    C   Ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

235,573 47,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12006
KADİR CAN ÇAM 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 140 593 1155 19575 % 47,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAdECCDeb Bcc   BDEEECBBCBEeBAbeeAbDdcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDaBb bECd ABaaDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız de   Cd         DEC                   ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız abDe aDd      C  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

314,025 14,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12164
KERİME KAHRAMAN 120 64 24 32 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 67 234 390 6112 % 14,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdCeDCBbDEbEEBDEDcEcCBbbB ABCBCADCAEbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDaDa  C EC DABEDCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   EB  dC  a DCCDc C EeCdE aB  Ba        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dD ebD CeE  a  CDAEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

268,290 31,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  71968
LARA ÇETİN 120 47 17 56 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 105 419 751 12797 % 31,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AddCCDBDEBcE  C eEcE BcbBEBBAdbBAaDEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız C   d A CECcb  E DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EB C  a CD   C  ecC   AC           CC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız          De      AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 0 67

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

196,123 71,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12392
MEHMET ALBAYRAK 120 24 22 74 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 174 790 1689 29528 % 71,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dce dCDec  DE  C DEcECBcCB dB    A  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE bB B  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      C          bcC     dB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a eabcb  c dd       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 1 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

306,013 17,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12270
MEHMET POYRAZ HAN 120 60 20 40 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 75 264 437 7122 % 17,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECCDebcBDE EDBDEEECBcCc Bad dB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız dDEDa   C b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBA  CaD D D C EDECBCEACdBBB CADB   CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDcC  CEDDCd Ce ce 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 0 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

213,155 60,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12249
MELİSA OLGÜNER 120 30 24 66 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 161 708 1451 25048 % 60,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEbC DC  b  E BCEc E e bdccbBC   DaeEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız    D  BC EC D B D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  baa  e    bDC D   B          B    Cb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  eae D  bE          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

317,678 13,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12179
MERİÇ ATALAY 120 69 40 11 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 59 213 358 5694 % 13,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEcdeDCBDDEDEEBCbbEEceBEbBBAedBeADdeEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCadAdCBECaDABaeaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız cCaB  BC DCe CCcd CBcACdE BBDDB ACDC D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDaaaDCbDcE cecCDebA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 9 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

341,220 8,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12383
MERT AKALIN 120 74 29 17 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 38 130 215 3443 % 8,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAdECCDe EBD DE BDEEc BB BbcBAddB dDEeEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDbe BAeCECcDAcd eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dBA  CBDdDBDbCCEe C  EAdCBaBD ADB eCCEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeDCDDCEDDCEeeD AAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

314,283 14,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12198
METE ŞEN 120 67 36 17 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 66 232 388 6081 % 14,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAddCCDeDEBaEDaDBDEEcCBcCBEecbCCBdCDEcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEDCBcdCECaDAcEaDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız adAC CB CDBc b EDECc EACCBBBadAD      ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDeCcb  b Cc dc  AE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 5 1 83

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

257,455 36,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12182
MİRZA EKİM 120 47 33 40 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 123 482 892 14857 % 36,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cAeEdCD DE Db aBebEEECB dB cc deBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEeaBb CEC  c    B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBbC CcadD D C aDECaCEACdBB D  D d    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BbDcebc Ea  E C  b b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

249,543 40,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12210
MUHAMMED ENES BAKICI 120 46 40 34 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 128 514 982 16447 % 40,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız Aeb CBcC b   Eb  acEE bcE BaAddBaeDbcaED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeaDabeCeEb cABaDCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A aB  BC c bD bcE d EACa   B D  c DCCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dDBaD C ad  ed C A A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 7 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

239,313 45,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12222
MUHAMMET CAN TELEK 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 135 571 1106 18671 % 45,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAAd CDe a cE   BDEdEbc de eB ddcd bc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDbeaB  CEC bAca D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B C CB eD D   EDECc E CCB a   D  DCC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız Bdeabb   ee   Ce A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 5 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

276,120 27,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12341
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 56 44 20 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 98 376 675 11454 % 27,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AcdACeDCeaDbDbacAbDEEcdBEdBBbeCBaADbcEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDdDaAcCdECbDABEDaBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız AaaBdDaC D eDCbDcdCBcACCEB   DB b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deBeDDCdbE  D   ed  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

220,920 56,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  16003
NEHİR ZE YEK 120 37 41 42 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 158 681 1369 23112 % 56,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECCDecaeDE EBeeEEEeBadB BeACddc Dccbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEe cA CEb bABaCDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 11 14 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cB a be ebc  C dDde  E  dB      e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   e d c  D    de bA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 6 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

222,410 55,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12327
NİMET AKAY 120 39 47 34 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 156 674 1341 22750 % 55,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdbddDCBDcc c BAEDEcadBcCBcABbedeDedEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeeDbABeadd   BbD B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  a B  a cb  DC    C E ed   d  d  dc    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dDaeDDbbDccDeb eDb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

233,855 48,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12252
NİMET ÇADIRKAYA 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 142 608 1185 19994 % 48,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AdEddeDC  Dc EEBCEDEEcC ECB bB BedDCecaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız   CDa B a C D B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A b          C c  C EACaE Be       C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız       b c        ebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

263,990 33,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  16005
NUR SUNKUR 120 51 40 29 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 113 446 797 13563 % 33,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEeCeDCeb E E  CdDcE CBEdcdbeCBaADddcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDaDCdBC EbdDABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız cCaB  aCcD eDCCe  C EAC E  BbD ecdc    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız Eedb  b D E e  CebcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 3 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

227,170 52,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12330
ONUR TUNÇ 120 41 49 30 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 150 640 1268 21595 % 52,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 22 0 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAddCCDaDEBbEDbCaeEdEeBcdBbeadCadAdDEdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCdbBeEC bABb DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dB C  BDe  c a bcbCB EAeb B    D      e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız dbebdb  Ea  ceeD b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

257,998 35,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12046
ORÇUN TOMBAK 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 122 479 885 14749 % 35,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECbDea  DE aCcDEcECBaCBEBBbdaBcCDEAa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE  B   EC DA a DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      CB eD D    DcCc EACdB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a eD  c  Ded        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

311,278 15,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12053
POYRAZ FAZLILAR 120 65 32 23 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 70 246 404 6448 % 15,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCceDb DED BBcEEEdBcdBEBeAeaBACDEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız dDEbdBAdCECaDABaCcB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBACdCBDdD D C Ea CB EAbCBa  aA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeebbbeEDa   CDEAA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

183,570 79,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12328
RABİA SILA AYRI MAZ 120 23 36 61 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 181 846 1859 32698 % 79,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 20 9 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cdcdd aC  a  caBDdaE cCaaCBB e BdeD bcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız bDCDbdB d Ca dBEDCdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız d     e                         b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız E  aa    Ed     Dd c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 5 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

311,253 15,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12070
RANA ŞANLI 120 65 33 22 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 71 248 406 6452 % 15,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız bBEdCeDbaDD  EEc EDEEcbcEbB ABaBdeD cEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeaDbABC ECcDAB D c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACdB  BC DadDCCDE CBEAbCEBBB DB  CDCCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  DBeb b a cDcC dDd e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

268,088 31,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12008
SAİME ÇAT 120 51 34 35 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 106 421 753 12835 % 31,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A dbCaDCBDDE EE AEaaEcbcbdBBAeCBaADadEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız d aDCe b EC bAeEDeB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEBEDBCBD CDCCD     cC      DBa CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız be Dcebd    a  dbb A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 6 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

300,575 18,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12011
SELEMENUR ADIYAMAN 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 80 289 479 7773 % 18,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  A dC D D BDE E BDEcECB CBEe AaCBAdDEAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız bDEebBA CdCcbABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B    B    c CC DEC   ACC B        CCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   e C  CEDcdE    bAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

246,283 41,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12043
SUDE DEMİ *AN 120 44 35 41 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 130 528 1018 17131 % 41,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A dAC DCBb EDd e EDcdabBEbBaABCBaADCbcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız b aDac b EC  ABae B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız AC B  aC     bCcE C EACC     D a C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız bD e    DEdac  dbbbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

377,320 2,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12054
TOPRAK GÜCÜKOĞLU 120 82 11 27 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 22 59 82 1217 % 2,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız eBEACeDCBbDEDEEBCEDEEBCBECBBABdBCADecEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCBECdDABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A EB  BCBDCCDCCDECCBEA dEBBBDD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız Eeae  C D    C   A A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 5 0 83

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

353,078 6,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12292
TUĞBERK ÖZBEK 120 79 33 8 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 30 101 161 2511 % 6,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbdCCDeDdBbEDEDBDbEECBBCBEBcAaCeeCDEcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız bacebBbaCECcDAeE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cBAC CBDCcBDCCCaDECB EACaBBB  ADB DCC Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDabDDCEDDCcDCDEbdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

224,300 54,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12354
TUNA AKI 120 38 42 40 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 152 661 1315 22293 % 54,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 24 3 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız abbddCDea BedcEDBbEadCdcdBddcA adA DbecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEebBA CEC bABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BA  a   a D CaaaECe           D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEee cb  D  d dccAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 6 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

237,785 46,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12160
TUNAHAN YAVAŞ 120 40 31 49 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 137 577 1119 19030 % 46,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dAddCCDa aabEbbDBDdEcCe dBEeBAbdeeCDEAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDE aeA CEC  AB  DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BeC Ca  D D   dcEC    C       D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   DeCb  d        bA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

245,500 42,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12139
ZAFER KARAAĞAÇ 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 132 537 1031 17313 % 42,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BbAdeCDeD  bE aDaDEcEbBBCBEeadaCBcCDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBA CECdDABE Dd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız d            C  c     A bBB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız dEeba       c    Acb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

174,603 84,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
ZEKİ BATIN KAYA 120 16 20 84 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 184 874 1959 34804 % 84,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 13 19 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız Bcbd bD D   Ec DBD cceac a d e     D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEed  abEC  d EbDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

Dikdörtgen 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

204,415 66,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12129
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 167 742 1567 27355 % 66,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aceECeDab  DE  CdDEEEdBaCccecA dBeCDEe D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız     d     C  A E eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 11 14 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız ad   baD D D   dacCB debd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız    e  D    e   D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

278,600 26,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12239
ZEYNEP ŞEN 120 58 49 13 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 96 366 651 11040 % 26,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 92 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdeCBDC D  cEbaCEbEcabBEdcaAedBaeDdAEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeaDCAdCaECdbAcEDCBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 11 7 9,25 % 31

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  acB ac  D bDCeeECC ceCd BBBaDBbbCDCCe d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deBDb deDEdDeC CDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

388,205 2,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
ADEM ŞİRİNBİLEK 120 89 26 5 82 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 17 43 58 828 % 2,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDeDEBDdDaDBbEEECBBCB BcACdBAaeEAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABCEC DAcEaDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cBAC CBadDBDCCCEDECBaEACCBBBDebDBbDCCdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeDCDbCEDcCEDCebAAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

338,365 8,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12180
AHMED FURKAN KAFADAR 120 75 37 8 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 40 139 232 3682 % 8,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDdbdaDEbaDBDbEECBcCBEBBAeaBdCDdebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEebBABCECdDABEaeBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBAC CaaC BcCCaEDECB EA CBcBD dDB DCC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeeCDbbEDDCEbCeaAAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

266,923 31,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12224
AHMET ANGİ 120 53 45 22 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 108 432 769 13039 % 31,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbb bCBbDc bEe EDd     bBcABdedeD eE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E dDdbBCcEC     e B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 8 4 16,00 % 53

Geometri 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Matematik 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  ddcb cC DCbDCCDE CBEACCEcBBcDdCdCaCbecb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dDeDbbCbDEdDcCbdDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

270,773 30,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12060
AHMET FUAT GEDİK 120 50 26 44 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 103 410 730 12345 % 30,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dbeEdbDeD  DE aDBDEdEeBBdBEBBACCceCDEAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız eDEDaBAaCEC  ABE DBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  d   C        b DEC   ACdB    AD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   ae   dED    bD bbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

206,633 65,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  1266
AHMET HAK AN ÇELİK 120 34 49 37 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 165 733 1541 26785 % 65,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dcedbCD bcaDbbECdDdccbBcbBbdBAabBAdDc  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız bDEebBb aEb    b DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B  cCc dccb   dDE   EA CBBcD bD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız  dDeeb  debb  Cc Ab 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 7 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

328,043 11,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12102
ALİ OSMAN ÇOBAN 120 71 35 14 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 49 172 291 4608 % 11,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdeeDCBeaabEEBCEDcEcCB dcBABacbADCAc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız dDCDCbBCBECEDAeEDbBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   aB  BCBead CaD CCBEACCEc BaaBeAaDC D E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EeBab bCDEED CEbDAaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

337,615 9,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12225
ALPER ÖZDEMİR 120 76 41 3 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 41 141 236 3730 % 9,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdACeDCaeDEDEEBBEDEccCBEbBBAcdBCADCeEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDbbBCBECbDcBEDeBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACdB bcCBDCbDCCDE CBEACCEcBBcDdCdCaCbe b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dDeDbbCbDEdDaCbdDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

285,120 24,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12013
ALRER KEREM YALÇIN 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 91 335 595 9981 % 24,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAdECCDBDceDE bCeDEcECBBCBEeBAdededDEAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDbB  CEC cAea  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBbC Cc bDBD   EcECc cAbCB     DB   a D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız B D  D  Eea   Cb bA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

333,035 10,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12083
ARDA AŞICI 120 70 24 26 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 44 149 255 4144 % 10,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbedDCBD EDEEeCEbEEcCBEbBeABeBa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABC ECcDABaDCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACaB DBeBDCdDCCcECCBEACCE  Be BC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBe eC e dD CECebbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

314,625 14,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12165
ARDA BULDU 120 66 32 22 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 63 226 382 6034 % 14,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAddCCDeDdBbE aDBDEEECBcbBEBcACCcedDEdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEDddA CEC DABc D A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dBAC CB      C EDECa EACdB    ADB DCC e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDebDbC DadbeCDEbdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

349,683 6,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12186
ARDA ÇOLAK 120 75 21 24 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 31 106 169 2764 % 6,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECCDebEBDEDEDdDEEcCBcCBEBaAadBeCDEAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBA CECEDAB CDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız be   CB dD b C  DEC  EAbCB    ADB cCCEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDDCD bd  C DCD AAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

272,860 29,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12272
ARDA DEMİR 120 51 28 41 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 102 394 699 11980 % 29,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AcEbdBDC eDc EEdAEcEcc  ECaBb  BbAD AE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız beaDa BC EC DABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  baa DBC D bDC Dd CBEACdE    D e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  eae DC bE D   C b A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 2 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

174,080 84,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12363
ARDA EFE ARIKAN 120 26 61 33 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 185 876 1966 34903 % 84,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 18 14 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cbecCdDcbdBcbeEAcadE              ebaAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız eDaDdabcCdCaDeBaeccb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 16 6 4,00 % 13

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 8 20 12 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız ac a bBcdD adC de CBdacCec BcCbaab      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız eE aCa bb b E   cAbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 5 9

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 4 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

314,565 14,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12021
ARDA EREN YAVUZ 120 68 41 11 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 64 228 384 6045 % 14,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbdeD Bbaa EbBDEDdEBCBECddAcaBCADCccce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EbdDCABCBECdDAeEeaBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A aB  aC DaCDa DaeCcEACCEc B DeC aaCbD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EeBebDCCDcEDcCECDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

275,088 28,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  84046
ARDA ERGİN 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 100 384 684 11629 % 28,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAddCCDeD BDE bDBcEEdCB CB dBbaCBeCDEAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCd  CEC DABE DBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız    e d   D       cC  EACCB     D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a Dad         C  bA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

319,348 13,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12038
ARDA ETYEMEZ 120 68 35 17 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 57 207 349 5526 % 13,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbEdCDeDEdbEcECBDdcEbc CBEeBA ad  edbbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEDCdABCECaDABceDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız bBAd CB bc DCCCEDECB EACCcBdD  D  DCCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız aEDDCbcCEecCE  D bAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 6 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 4 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

275,600 28,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12416
ARİF ARDA İŞBİLİR 120 52 28 40 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 99 380 679 11543 % 28,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cAbEdbDeDcBDa  DBcEE CBcCBEeBb aBACD A D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE aB  CECabABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aa b C DbD D Cb DECB  ACd      D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a eeCbc ED  cDC  bA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

293,633 21,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12151
AYBERK ŞAM 120 62 44 14 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 84 313 539 8744 % 21,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAEdCD DcBbEbECBDEEdeeBCBbBeAaaBcCDb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDdeCBb CECcDeBEaDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 12 5 10,00 % 33

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dBd   a CbcDCCdEaECcaEACCdBc eADBdDCCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BdebC  CcDedcDd EbAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

263,620 33,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12375
AYŞE NAZAR DÜKAR 120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 114 448 802 13627 % 33,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABabCeDCBbDEDdEBAbDEEceBEbBaABaBCdDCdEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABCBECcDABEDbB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   aB  aC b     D      C          C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız b    b  a           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

433,615 0,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12074
AYŞEGÜL ÇİÇEK 120 101 13 6 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 8 8 100 % 0,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAdCCDBDEBDEDECBDEcECBBCBEB ACCBACDE be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABCECEDABEacBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBACECcDCD DCCCEDECB EACCBBBedADB DCaED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDDCDbCEDDCEDCeEAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 5 0 83

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

260,898 34,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12068
BARAN ÖZDEMİR 120 49 37 34 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 118 465 849 14149 % 34,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız Aeacbdc   D  E cBEDcE bcEdB bBdcdAe  cED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDbABCBECEDAedDaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACaB  BCBD eD eDE CcEACCEa B D  e DC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deBac  b d  e  Ceb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

258,035 35,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12124
BATUHAN YILDIZ 120 49 40 31 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 121 477 883 14736 % 35,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A EACcDb Db aEbdAEDdEBCBEbdaAdCBaeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCbadBCdEadbAB DCBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 10 5 12,50 % 42

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız cecB  BCebedDC DEaCaEACCE Bc D    D   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız daBDa C e      CeA e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 4 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

259,035 35,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12326
BELİNAY BARLIK 120 49 39 32 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 119 469 866 14528 % 35,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECbDaD BDE ECBbEcdeacaBbeBbddBedbEbbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEcCBAeaEC DeBaCDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız   cC CB d cD C  bEC  EA  e     D    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız  deD bbdE a EaCecAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 10 9

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

365,273 4,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12010
BERRA BAŞTÜRK 120 81 24 15 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 25 70 105 1771 % 4,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız bBddCeDCBbDEDEEBDbDcEBCBECBBABCBeADCcEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCBECcDAeEeaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız AaaB  cC b  DC  a CBEACCE  B DBaACDC   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBDbebCDEE DCECeAcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

387,638 2,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12207
BURAK KAPLANCAN 120 88 22 10 82 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 18 45 60 850 % 2,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cAdEdCDBDaBDEDECBDEEbCBBCBEeBACCaACDEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDbBABCECEDAcEaDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BAa CBDdb DeCCEDECB EACCBBBe ADB   aE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDDbDaCEDDCEDdDaAAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

335,075 9,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12018
BURAK KAYGISIZ 120 74 36 10 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 43 145 244 3950 % 9,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABaACeDCBDbEbEEBCEDEEBCBECBBABdBdADdcEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCAdCaEC DABaeaBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız AC B DaCBDCdDCaDceCBEACCEc aaD ebe C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deBebbCCDccDDdECDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

308,088 16,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
ÇAĞAN AŞNAZ 120 63 29 28 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 74 257 426 6864 % 16,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdbCaDCBb ceE  CEbEEBeBEbBBbB BaADCAEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCD  BC EC DA Ee B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız Ad d  BC   dDC DEbCcEAbCEaBB DBCA    D E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız ED ebDb e dcDCdCDA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

253,818 37,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12268
CEREN MALTA 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 125 494 926 15602 % 37,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız eAdECCDeDEBbE bD bEcdCcBbB eBAC B  DEAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDE bBd CEC DABECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aa a  e         DEC    CdB     D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız ad adbb EDc E  e AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

415,555 0,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12059
CEYLİN YÜCEL 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 15 17 238 % 0,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDeDEBeEDEDBDbEbCBcCBEeBAdaBdCDEdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDdBABCECEDABECeBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBAC CB dDBDeCCEDECBeEA  BB e ADBCDCCdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 5 1 83

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

336,113 9,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12033
DEFNE 120 71 23 26 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 42 143 239 3851 % 9,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEACeDCBeD DEEd bbaEBCBECBBABCdCdDCcEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E aDaAdCBEC DA ED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACaB  BC D  DCbDE CBEACd   B DB  C C D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız ED eDDCCD dDeeE Dec 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

286,908 23,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  16002
DOĞA ÖZ 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 87 325 577 9729 % 23,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdCeDbBDDEaEE BEDc cbB eBBbBdBeADbcE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E  DC BCBECEDABEc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A  B   C D eD  e  C  ACC  aB  B  CDC D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız   Be  b D    a C b A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

435,270 0,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12002
EFE ÖZGÜVEN 120 102 15 3 98 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 6 6 91 % 0,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdACdD BDDEDdEBAEDEbBCBEdBBABCBCADCAEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCBECEDABED aA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACaBE BCcDCdDCCDECCBEACaEBBBDDBCAaDCCDEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBDDDCCDEEDDdECDebA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

328,748 11,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12120
EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 120 70 29 21 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 48 170 285 4550 % 11,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız eAbEdCDeDbBDEDECBDbEECccbBEBcACdBACDEebD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBAdCECcDABECDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BAa CB dDcD CaEDECBC Ab       Dd D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BcDbbebCEDD d Cc AAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

397,715 1,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12003
ELİF ÖZBEK 120 89 13 18 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 24 32 553 % 1,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbdeDCBDDEDEEBAEDEEBCBECcBABCBCAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABCcECEDABED BA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A  B  aC DCe CCDE C E C  BBBeDBdACDC DEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBaDDdCDEdDDCECDAEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 0 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

383,775 2,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12132
ELİFNUR BATTAL 120 87 24 9 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 20 51 67 980 % 2,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAEdCDeDEabEeEDBDEabeBBCBEBaAdCB CDEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCBA CEbEDABEbDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBAC CBad BDdCaEDECB EAbdBBBDdADB  CC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BdDcCDbCEDDCEDCeEAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

372,133 3,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12219
EMİR TÜRKMEN 120 85 31 4 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 24 66 95 1442 % 3,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdbCeDCBbDEbEEBCEDEEBeBEbBBABCBaADaAEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCAdCBECbDABbDCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACdB aBCBDCdDCCDECCBEbCCEBBBDDBC CDCdD d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deaeDbbCDEdDcCECDebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

276,878 27,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
EMİRHAN YAŞAR 120 55 38 27 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 97 373 667 11329 % 27,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ceEbCeDCBbDEDEEB EDEEceBECBBABdBeda daae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCcBC EC bABEDad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız badB DdCBDdCea Dc CBEACC      c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBab b a de e aDbbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

391,145 1,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  6810
ENES SARGIN 120 90 26 4 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 14 34 46 732 % 1,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAcECCDeDceDEDEDBDEEEeBcCBEBBACCBAdDEdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABCECcDABEeeBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dBAC CaD D DdCdEDECBaEACCBBBedADBCDCdED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDeCDaaEDaCEDCDEeAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

253,573 38,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12234
ENES SELEK 120 48 42 30 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 126 496 930 15649 % 38,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaaeCdDCacbcDEEeDEcEEBCdbCccAedBCeDddEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EebDC dCBEC DcBEebBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  CaB  aCB Ce b DE C EAbC     D         d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  DaDa e Dd  e deeAcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

359,783 5,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12073
EREN DAĞDELEN 120 79 24 17 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 26 83 129 2077 % 5,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEAe DCBDDEbbEBAEDEEceBdCB ABCBd D  c e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeeDCAeCBECEDABED Be     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEB  BC   CDCCDECCBEACCEdBB DBeACDCCa E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EeBabebbD ED e CDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 5 0 83

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

253,958 37,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12257
EREN VAROL 120 47 37 36 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 124 492 924 15579 % 37,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbcCCDeDd DEbbEBcEbcC cdBdeBAdaB aDEAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDcDaBddCEC  ABa Dc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BbCECcD DBb bdEDECdbEACCB   b  dd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız Bdce     b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 0 67

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

201,778 68,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12017
EZGİ GÜLTEKİN 120 30 39 51 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 168 759 1610 28048 % 68,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız acda C eD Bb b C bEEceBBCB BBAebc dDEdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEcbBbaCdC  ecb DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 11 14 2,25 % 8

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  abC babe  be b ccC    C B   CAD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız    e    Ea          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

264,498 32,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12318
F ZEHRA YILDIRIM 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 111 442 791 13446 % 32,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAdEdCD c   E aBdcEEEeBBCBadcA ddA  d  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE CBAeCEC    E cB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BAC Ce eD D Ca DEC     d   eCA B DCC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız e  eCD  EDc a Ce b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 3 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

357,445 5,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12367
FATMA IŞIK 120 76 14 30 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 27 90 142 2225 % 5,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDBDEBeE ECe E EeBBbBEeBACCB CDEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCBA CECEDABEaDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBA  CB  DBD  CEDEC  EACaBa   ADB  CC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a   b   ED C  Ce AAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 0 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

209,015 63,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12242
FERHAT AŞKIN 120 33 41 46 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 163 723 1502 26129 % 63,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AadeCeDC DbEcE BDEDcEadBbdcBdeaBbADbdEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EedDbABCadC  A EDaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    d  cd   ec  D  C E  d   e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  aaebeb Da     C   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 3 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

230,113 50,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12027
HALE UZUNKAŞ 120 33 13 74 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 146 620 1228 20856 % 50,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BccECCDeDEBD D D b    B CB e       DdA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cBA  CB  D D CbEDECB              D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız B e    C D  d eDc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

186,733 77,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12282
İREM AKAR 120 25 39 56 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 177 828 1809 31898 % 77,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A dAeeDC eD cE dBED  ceBcdaabddBCeDdAEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız d CDdbB cEC  Aca dB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  e a  eacD        d                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız b ca    b dD a C b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 3 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

340,595 8,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12069
IRMAK ÖZEL 120 74 31 15 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 39 133 219 3497 % 8,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAebdCDebEBDEcEDBDEdECccacbeBAaaBeCDdebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCdABCECEDABECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBd  CB eDBDCCaEDECB E Cb B   ADB DCa D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDaCDD EDD dDeDEeAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

311,180 15,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12131
İSMAİL ATICI 120 60 13 47 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 72 250 408 6459 % 15,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbb bD D  DE EB DEEE B CBbBBA d Ab EA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE  BA CECE cBE eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EB    a dD   C   ECB EACCB d   D   C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEe C   ED  EDCDEAAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 1 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

264,370 32,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12276
KEVSER TEFÇİ 120 50 34 36 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 112 444 793 13480 % 32,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEdCeDCBDbd EbBCEDcEa BECcBABCBdADdAEEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCA C ECdbABaeaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız Ae    eCa C D  ac C E Cb     D  A    a E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dD eb eba      CebbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

403,903 0,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12035
M ANIL İMİRHAN 120 94 24 2 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 19 23 404 % 0,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEACBDCeDDEDEEBAEbcEcCBECBBABCBC DCAcED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCeECEDABEDaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 9 1 17,75 % 59

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız dCaBc BdcDbdDCaDEaCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBecbbCDEEcDCECebbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 4 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

327,600 11,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  68682
MAHMUT KOÇ 120 71 34 15 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 50 174 293 4642 % 11,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEACeDCBDDEbEEBAEDcEcCBECBadBdBCeeddEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCeECdDABac B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız cCcB bcCBDCeDCCDE CcEACbE BB D  ACcC D E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deaDbDa D E cd  ebaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

246,125 41,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12055
MEHMET ÇELİK 120 51 64 5 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 131 530 1022 17165 % 41,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 22 0 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AdddCdDCaeDcDEEdBEDccceBEdBcdBdBbAbdcEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDabBCaECaceBEDbBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 14 2 10,50 % 35

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız cdEBbDcCBDbdeC bddCcEAbCE BBbaB caDC a d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deabbDbCDEceeeEbebbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

180,693 81,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12374
MEHMET CÜNEYİT 120 20 27 73 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 182 858 1906 33403 % 81,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A abCeDb    cE BBEbEEcCeEdaa c BaeD  E c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız b  DC d   C  A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  e B b a   b   a    c  d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız     ab         b A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 3 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

391,783 1,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12019
MEHMET KAAN CURA 120 90 24 6 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 13 32 44 719 % 1,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABE CBDCBDDEDdEBCEDEccCBECBBABCdCADCAEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCcdC ECEDABEDaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 7 1 20,25 % 68

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACcB DaCaDbdDCCDECCeEACCEBBcDDBCACDCCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBeacbCDEEDad CDbbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

295,235 20,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12152
MELİH GEZER 120 59 29 32 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 82 307 526 8515 % 20,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECbDeDEBbEbbCBDEEcCBcCBEBBAdeBACDEdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  DEDbBbcCECaDABEaDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aB a CBbCD c C EDEC  E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BED dcb Ee ed be AAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

319,658 13,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12061
MELİH TALHA YASAN 120 68 33 19 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 56 205 347 5496 % 13,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AcbbCeDCaDDE dEB EDEEBCBECBBAcCdCAedbEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeaDa BCBECdDABEDaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız eC B DaCcDCeDCaDE CBEAdaEBBaDD   CDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deBeb CCcE    E eb A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

266,513 31,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12230
MERYEM GÜLCAN 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 109 434 773 13104 % 31,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cBEcCdDCBDbcbEEBDbDEdcbBECBdABCedADaAaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  eCDC dC ECEDABdD d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACaB  aC  C DC D  C E     B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız          E      aA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

261,520 34,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12077
MERYEM YENAL 120 51 43 26 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 117 463 841 14048 % 34,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEdCaDC DDbDEaBAEDEdBCcECcabedBeADdcdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız     d BCeECdbAB DCd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEB  B  c CDb D  CBEeCd dc bedbAaDC D E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız aedb Db DE    EdecbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 0 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

309,760 16,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12244
MUHAMMED POLAT 120 64 31 25 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 73 253 414 6636 % 16,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAddCCcBD Bbdc CBbEEEdB dB BBbaaBcCDEeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aD eeBA  EC  AeE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBAC Ca e  D CCEDcCe EACCBB   ADBdDCCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEea    EDcCdDCDEedb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

314,480 14,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12334
MUSTAFA ENES DAĞ 120 66 32 22 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 65 230 386 6057 % 14,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEbCeDCBbDEDEEBAEDcEce EeBBAeCBdADCcc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDbDaAdC EC DABEebB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız AaaB DBCaD CDC DE CBEACCEaBcDD     C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deBebeeCD c cC dDeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

313,568 15,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12096
NAZMİ TK 120 65 30 25 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 68 238 394 6173 % 15,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECCD DEBbEDECeDEEEbBdCBEeaAbaeedDEdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEedBAaCEC DAcEbeBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dB    B  D c Ca   C   ACC    CAD  DCC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeDCbaCEDDCEDdDEAAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

425,763 0,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12107
ÖMER ARDA BAYSAL 120 100 20 0 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 11 12 135 % 0,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BcdECCDeDEBDEDEDBDdEECBcCBEBBAdaBcCDEAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBbBCECcDABaaDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBACECBDdDaDCCCEDECBCEACCBBBDdADBCDCCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDbCDbCEDDCdDeDEAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 2 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

216,350 59,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12357
ÖMER BURAK DUMAN 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 160 692 1414 24257 % 59,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız          caDEDb BDdcEbccCebc    BACDc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız        B E dDA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BeC aa bD c Cb DdCc  ACCB  e  D   CC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız    e Db             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

353,185 6,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12041
PELİN ÖZTÜRK 120 76 20 24 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 29 99 159 2502 % 6,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BA ECCDBDEaDEDEDBbEEceB CcEBBA CB CDEdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE adABCECabAe bDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  BA  CB d  D  CaDECBa AC BB  C DB DCCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeDC bdEeaCEDCDEAA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

200,410 69,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
RIFAT YILDIZ 120 24 17 79 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 169 768 1630 28405 % 69,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABddCaDb a   E d EDEc         CB A b cc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  eCD b C   dbb EDCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEBdb                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 3 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

347,913 7,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12014
RÜMEYSA MARAŞLI 120 75 24 21 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 33 113 179 2903 % 7,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAedCCDBbEBbEDEDBDEEECBBbBbeBbdCdeCDEAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız eDEeCBABCEC DABECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBA  bB   cDbC EeEC CEACCBBd d D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız B DabDDCEDDCEDCD AAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 3 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

294,003 21,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12012
SAİD KAYAOĞLU 120 61 40 19 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 83 311 536 8701 % 21,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEe ecCBDab EaBCEDEdceBEdBBdeaebADbcEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCcECdDABEDCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız cCdB aBCc bbDCCD aCdEACCE  B  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız ceaeDbb bEbeebECDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

231,610 50,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12388
SALİH EFE ALAN 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 145 617 1212 20534 % 50,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AbdCCDa  B c aDBDdEc  cbBEBBd b ACDEdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız      B  CdC  A E DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız            D     cCB EACCB    dD aaCaE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız e  aC c             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 3 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

318,265 13,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12095
SEBAHATTİN ALP ŞAHİN 120 67 31 22 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 58 211 355 5633 % 13,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAddCCDeDEBDEDEDBDEdECBcdBbeeACdBA Dc bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCB BCdC  ABEbD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cBA  Ca d  c a EDECB EACdBBB   DB  CCEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BdecCDb EDDdEDee AAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

441,823 0,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12045
SEMİH BULUT 120 104 14 2 100 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 3 3 61 % 0,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDaDEBDEDECBDEEbCBcCBEBBACaBACDEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABCECcDABb DBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dBA ECBadDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBbDCCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDDCDaCEDDCEDCDEAAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

290,095 22,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12134
SIDDIK SUNGURTEKİN 120 59 37 24 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 85 318 555 9241 % 22,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AcEddeDCBeacDE BAEDEEBCBECeBbedBaADCdcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDbbBCaECaDABEDeBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız dCcB  abBDC  CCDE C EAbdE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dedDbcC DEEDaC dDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

188,493 76,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12119
SUDE DİNÇ 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 175 821 1784 31443 % 76,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cdabd  d         EecE  B daBABecaADaAEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız   CDaA C d   A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız                DE      d   B    dC b e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

330,513 10,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12126
ULAŞ KUKUL 120 74 43 3 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 45 159 272 4390 % 10,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BeddCCDeDEBDEcEDabbEEbBcCBEBcACdBeCDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız abEeaBAaCECdDABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 11 0 16,25 % 54

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBACECBaCbdDbCaEeECBCEcCCBaBcbADBCDCCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız Bdeabb CEDeCdDeDabAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

258,453 35,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12191
ÜLKÜ EDA ONAR 120 48 35 37 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 120 475 877 14646 % 35,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbEdCDeDEBbEbEDBcEEbC  dcEBaA edA DdAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız bDEeaeABCEC bABd DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aB C bBcCD Da bED C    C    c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız edDbb c  D  cDCD bAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

315,055 14,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12093
VESİLE DİZMAN 120 63 19 38 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 61 222 378 5983 % 14,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECCD DEBcE EEBDEEECe CBEeBAdac CDE Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEb    CECEDAB     bAEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dB e  B      CCEbEC   AC      A   DC d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDc   CEDcCbDdD cAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

286,195 23,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12217
YAĞMUR DEMİR 120 57 33 30 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 88 327 584 9840 % 23,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAcECCDdacBDEDEDBDEEdeB CBEBBAaCBeCbEecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDbBbdCEaaDABEbDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B C Cc Cc e C  DEC  E CCB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeebDaada CE ee b c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

207,433 64,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12338
YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 120 36 55 29 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 164 728 1528 26584 % 64,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dAb CCc DEdeE  CeDEddCB CB eBd edA DcAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız a E CebBCEC bcBE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 23 0 1,25 % 4

Geometri 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız bddddbeDeceDbdCd*ECeCabadceBeaeacbbCbcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a aa e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 6 0

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 3 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

342,750 8,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12100
YAŞAR ERSİN 120 72 18 30 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 35 124 200 3317 % 8,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAddCDeDEdDEbEDBDEEECBcCBEeeA  B  DEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABCECEDABECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EB C  B      C d dCB EACCB     DB  C  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDbbe CEDe cD DbbAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

304,328 17,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
YUSUF ÜŞENMEZ 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 78 274 448 7326 % 17,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDe d bEDEDBDEddCB CBEBBAaCBAeDEAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABCEC DABEbcBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBd  CB Ce c  bEDdC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız adecCD CED bEDdD AAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

348,775 6,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12274
ZEYNEP AKBAYRAM 120 76 26 18 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 32 110 175 2836 % 6,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDe EdDEbEDBDEdEdBBaBEBBAaCBAbDcAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE C b CEC DA E DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dBAa Cc bD c CCEDECB EACdBB a ADBCDCCEDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız  EeebDb EDDdc CDaAAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

285,540 24,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12209
ZEYNEP ÇALIŞKAN 120 57 36 27 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 90 333 593 9934 % 24,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız caEbdeDCBbDEDEEBBbcEccCBEbBcbeCd ded Ebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDbABCcEC  A aDCBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız AddB  eCBD  DCCDd Cdc CCE BB DB  CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EcBDa Cd E    EeD bA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 8 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

394,080 1,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12024
ZEYNEP POLAT 120 89 18 13 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 12 30 41 657 % 1,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A EACdDCBDDEaEEBDbDEEcCBEbdBABCBC DadEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDdddCBECEDABED BA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEBEDBbBDCC CCeE C EACdEBBB DB ACDC D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDB bDCCDEED C eDAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

412,878 0,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12016
ZEYNEP TOSUN 120 96 21 3 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 17 19 276 % 0,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECCDBDEBDbDECBDbdECBcCBEBaACCBeeDEAEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEeCBABCECEDABbbDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBcC CB dDBDCCCEDECB EACdBBBDCADBCDCCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDaCDaCEDDCdDCDEeAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 5 1 83

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

396,575 1,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12B  -  12020
DİLA NUR CAN 120 90 18 12 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 26 34 579 % 1,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEeCeDbBDDEDEEBAEDEEBCBECBBABdBbADCAE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABC EC DAeEDaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A aBE BCBDCdDC D CC EACCEBBBDDceAC CCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dDBaDDCCDEbD CEeeAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

401,278 1,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12C  -  1933
EGE ARIN GÜRLER 120 92 20 8 87 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 21 26 469 % 1,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdCBDCBDDEDEEBDEDEEcCBECBaAedBCADCAEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeaDCABCdECEDABEDaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEB  BecDe DCaDE CBEACCE    DBaACDCCDEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBDaDCCDEcDeCbCDAEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

253,105 38,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12C  -  12044
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 127 498 938 15731 % 38,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız bcddCeDCBeDEbEbBDEDcE CcECBBbdaBdeDdcEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E bD ABC ECdcA EDed      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    B  a cD dDC    CB A   BBB     CDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

269,325 30,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12C  -  12248
KİTAPÇIOĞLU 120 54 44 22 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 104 415 741 12616 % 30,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AdEACeDb bb DEEBBEDdEcCBECdcABCBaADedEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABC ECdDAcEDadA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Matematik 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  Cda  BCac eDb b  C   a E     cCcCcCCccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dca DebdDcEDa bbDb A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 3 50

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

231,633 49,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12D  -  12034
YUŞUF COŞKUN 120 31 4 85 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 144 615 1210 20528 % 49,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız   Ed     DD  E B             B    D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız ED D ABCBEC DAB D B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız          D dDC Db C  AC E   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 0 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

171,478 86,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12F  -  12122
İLDE  TANIŞ 120 19 37 64 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 187 887 1992 35434 % 86,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 25 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız ecb dbbeca Dd  Bc EEdeB dabdac b c ebAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDbcC          E DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      C   D D a deEC  E  aB    e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız c  Deca             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 6 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

284,670 24,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12G  -  12333
HATİCE NUR DEMİRTAŞ 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 93 341 601 10056 % 24,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABddCeDCBDbE E BBEDEEBCBcCBBAeaBaAD dEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız d C   B   C  ABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A     B    e C Db C EACC   B D   CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dD    daDE D  b  bcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

183,740 79,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12I  -  12412
BERAT DEMİRCAN 120 21 28 71 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 180 844 1855 32648 % 79,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 24 6 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A dbbaDbebD Ddbc dcccaeBbdBBde ceAD da  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız   C  ABC EC  ABED d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız                            e      D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız     ce              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 7 9

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

321,388 12,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12Z  -  0
EMİR NİŞLİ 120 68 30 22 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 55 196 333 5314 % 12,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbEdbDeDEBDEDEDBbEEcCBcCBEBaAaCBACDEdEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCd BC C D BEeDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dBAC CB CD DbC EDECBCEACd  e   DB  CC e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız Bdecec  EDad Dbe bAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

224,513 54,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12Z  -  12236
ROJDA ABA 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 151 659 1313 22242 % 54,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 190 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdAC DC  c  c eAEDEE CBEdaBbBacbADaAcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız daeDdAB  EC  cBaD c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  ac  ecC                 BeB      D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız db e be eEdDedECaAEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

32

%16,84

105

%55,26

14

%7,37

14

%7,37

6

%3,16

19

%10,00
 

Doğru (%55,26)

Yanlış (%34,74)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Sözcükte Anlam A

151

%79,47

11

%5,79

22

%11,58
 

3

%1,58

3

%1,58
 

Doğru (%79,47)

Yanlış (%18,95)

Boş (%1,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri A

42

%22,11

55

%28,95

7

%3,68

49

%25,79

31

%16,32

6

%3,16
 

Doğru (%22,11)

Yanlış (%74,74)

Boş (%3,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E

8

%4,21

5

%2,63

9

%4,74

50

%26,32

110

%57,89

8

%4,21
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%37,89)

Boş (%4,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 İki Cümleyi Birleştirme C  

6

%3,16

131

%68,95

34

%17,89

9

%4,74

10

%5,26
 

Doğru (%68,95)

Yanlış (%25,79)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%0,53

32

%16,84

145

%76,32

2

%1,05

4

%2,11

6

%3,16
 

Doğru (%76,32)

Yanlış (%20,53)

Boş (%3,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma D

1

%0,53

2

%1,05

9

%4,74

174

%91,58
 

4

%2,11
 

Doğru (%91,58)

Yanlış (%6,32)

Boş (%2,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

15

%7,89

19

%10,00

2

%1,05

16

%8,42

107

%56,32

31

%16,32
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%73,68)

Boş (%16,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Yazım Kuralları - Karma D

14

%7,37

23

%12,11

7

%3,68

119

%62,63

1

%0,53

26

%13,68
 

Doğru (%62,63)

Yanlış (%23,68)

Boş (%13,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Cümlenin Ögeleri - Karma E

9

%4,74

13

%6,84

22

%11,58

8

%4,21

84

%44,21

54

%28,42
 

Doğru (%44,21)

Yanlış (%27,37)

Boş (%28,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Ses Bilgisi - Karma B

20

%10,53

109

%57,37

1

%0,53

6

%3,16

7

%3,68

47

%24,74
 

Doğru (%57,37)

Yanlış (%17,89)

Boş (%24,74)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma D

5

%2,63

47

%24,74

7

%3,68

89

%46,84

21

%11,05

21

%11,05
 

Doğru (%46,84)

Yanlış (%42,11)

Boş (%11,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Ad Soylu Sözcükler - Karma E

2

%1,05

7

%3,68

10

%5,26

15

%7,89

150

%78,95

6

%3,16
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%17,89)

Boş (%3,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Ekler ve Ek Çeşitleri D

7

%3,68

23

%12,11

19

%10,00

69

%36,32

5

%2,63

67

%35,26
 

Doğru (%36,32)

Yanlış (%28,42)

Boş (%35,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Tamlamalar - Karma E

19

%10,00

25

%13,16
  

103

%54,21

43

%22,63
 

Doğru (%54,21)

Yanlış (%23,16)

Boş (%22,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Yazım Kuralları - Karma ABC

DE

23

%12,11

21

%11,05

53

%27,89

65

%34,21

4

%2,11

24

%12,63
 

Doğru (%87,37)

Yanlış (%0,00)

Boş (%12,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Noktalı Virgül B

4

%2,11

124

%65,26

12

%6,32

16

%8,42

17

%8,95

17

%8,95
 

Doğru (%65,26)

Yanlış (%25,79)

Boş (%8,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

4

%2,11

27

%14,21

17

%8,95

127

%66,84

8

%4,21

7

%3,68
 

Doğru (%66,84)

Yanlış (%29,47)

Boş (%3,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%0,53

18

%9,47

1

%0,53

13

%6,84

151

%79,47

6

%3,16
 

Doğru (%79,47)

Yanlış (%17,37)

Boş (%3,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

4

%2,11

1

%0,53

55

%28,95

18

%9,47

107

%56,32

5

%2,63
 

Doğru (%56,32)

Yanlış (%41,05)

Boş (%2,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

6

%3,16

30

%15,79

24

%12,63

116

%61,05

14

%7,37
 

Doğru (%61,05)

Yanlış (%31,58)

Boş (%7,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,53

20

%10,53

100

%52,63

9

%4,74

42

%22,11

18

%9,47
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%37,89)

Boş (%9,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%1,58

149

%78,42

18

%9,47

2

%1,05

5

%2,63

13

%6,84
 

Doğru (%78,42)

Yanlış (%14,74)

Boş (%6,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

16

%8,42

42

%22,11

87

%45,79

4

%2,11
 

41

%21,58
 

Doğru (%22,11)

Yanlış (%56,32)

Boş (%21,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

6

%3,16

31

%16,32

90

%47,37

44

%23,16

4

%2,11

15

%7,89
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%44,74)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

9

%4,74

147

%77,37

19

%10,00

6

%3,16

3

%1,58

6

%3,16
 

Doğru (%77,37)

Yanlış (%19,47)

Boş (%3,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme E

3

%1,58

26

%13,68

6

%3,16

5

%2,63

121

%63,68

29

%15,26
 

Doğru (%63,68)

Yanlış (%21,05)

Boş (%15,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%0,53

100

%52,63

8

%4,21

14

%7,37

58

%30,53

9

%4,74
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%42,63)

Boş (%4,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

33

%17,37

96

%50,53

28

%14,74

8

%4,21

7

%3,68

18

%9,47
 

Doğru (%50,53)

Yanlış (%40,00)

Boş (%9,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Düşünceyi Geliştirme Yolları A

119

%62,63

34

%17,89

1

%0,53

17

%8,95

3

%1,58

16

%8,42
 

Doğru (%62,63)

Yanlış (%28,95)

Boş (%8,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

29

%15,26

6

%3,16

63

%33,16

44

%23,16

7

%3,68

41

%21,58
 

Doğru (%33,16)

Yanlış (%45,26)

Boş (%21,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

50

%26,32

21

%11,05

46

%24,21

35

%18,42

16

%8,42

22

%11,58
 

Doğru (%24,21)

Yanlış (%64,21)

Boş (%11,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%1,58

127

%66,84

16

%8,42

15

%7,89

8

%4,21

21

%11,05
 

Doğru (%66,84)

Yanlış (%22,11)

Boş (%11,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Cümlelerden Paragraf Oluşturma A

100

%52,63
 

10

%5,26

13

%6,84

37

%19,47

30

%15,79
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%31,58)

Boş (%15,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

16

%8,42

11

%5,79

72

%37,89

34

%17,89

8

%4,21

49

%25,79
 

Doğru (%37,89)

Yanlış (%36,32)

Boş (%25,79)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%0,53

13

%6,84

1

%0,53

148

%77,89

10

%5,26

17

%8,95
 

Doğru (%77,89)

Yanlış (%13,16)

Boş (%8,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

7

%3,68

4

%2,11

25

%13,16

9

%4,74

129

%67,89

16

%8,42
 

Doğru (%67,89)

Yanlış (%23,68)

Boş (%8,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

75

%39,47

9

%4,74

22

%11,58

36

%18,95

17

%8,95

31

%16,32
 

Doğru (%39,47)

Yanlış (%44,21)

Boş (%16,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

39

%20,53

56

%29,47

13

%6,84

3

%1,58

40

%21,05

39

%20,53
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%58,42)

Boş (%20,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-40 Cümlelerden Paragraf Oluşturma D

1

%0,53

11

%5,79

6

%3,16

72

%37,89

66

%34,74

34

%17,89
 

Doğru (%37,89)

Yanlış (%44,21)

Boş (%17,89)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete C

35

%18,72

8

%4,28

107

%57,22

9

%4,81

6

%3,21

22

%11,76
 

Doğru (%57,22)

Yanlış (%31,02)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya D

4

%2,14

4

%2,14
 

165

%88,24
 

14

%7,49
 

Doğru (%88,24)

Yanlış (%4,28)

Boş (%7,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde
ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri E

1

%0,53

8

%4,28

4

%2,14

11

%5,88

134

%71,66

29

%15,51
 

Doğru (%71,66)

Yanlış (%12,83)

Boş (%15,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Mudanya’dan Lozan’a D

2

%1,07

3

%1,60

5

%2,67

58

%31,02

71

%37,97

48

%25,67
 

Doğru (%31,02)

Yanlış (%43,32)

Boş (%25,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Siyasi Alandaki İnkılaplar C

34

%18,18

26

%13,90

74

%39,57

21

%11,23

4

%2,14

28

%14,97
 

Doğru (%39,57)

Yanlış (%45,45)

Boş (%14,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Doğa ve İnsan Etkileşimi B

1

%0,53

127

%67,91

3

%1,60

26

%13,90

6

%3,21

24

%12,83
 

Doğru (%67,91)

Yanlış (%19,25)

Boş (%12,83)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği A

92

%49,20

25

%13,37

5

%2,67

10

%5,35

2

%1,07

53

%28,34
 

Doğru (%49,20)

Yanlış (%22,46)

Boş (%28,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi B

15

%8,02

59

%31,55

10

%5,35

10

%5,35

8

%4,28

85

%45,45
 

Doğru (%31,55)

Yanlış (%22,99)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Nüfus Piramitleri C

4

%2,14

7

%3,74

147

%78,61

1

%0,53

5

%2,67

23

%12,30
 

Doğru (%78,61)

Yanlış (%9,09)

Boş (%12,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Bir Bilim Olarak Coğrafya E  

1

%0,53
 

14

%7,49

159

%85,03

13

%6,95
 

Doğru (%85,03)

Yanlış (%8,02)

Boş (%6,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü C

2

%1,07

8

%4,28

162

%86,63

1

%0,53
 

14

%7,49
 

Doğru (%86,63)

Yanlış (%5,88)

Boş (%7,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 Bilgi Felsefesi E

14

%7,49

4

%2,14

21

%11,23

24

%12,83

29

%15,51

95

%50,80
 

Doğru (%15,51)

Yanlış (%33,69)

Boş (%50,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D  

27

%14,44

8

%4,28

100

%53,48
 

52

%27,81
 

Doğru (%53,48)

Yanlış (%18,72)

Boş (%27,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Ahlak Felsefesi A

145

%77,54

3

%1,60

6

%3,21

3

%1,60

7

%3,74

23

%12,30
 

Doğru (%77,54)

Yanlış (%10,16)

Boş (%12,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B  

118

%63,10

13

%6,95
 

12

%6,42

44

%23,53
 

Doğru (%63,10)

Yanlış (%13,37)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Bilgi ve İnanç E

25

%13,37

9

%4,81

3

%1,60

4

%2,14

114

%60,96

32

%17,11
 

Doğru (%60,96)

Yanlış (%21,93)

Boş (%17,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Din ve İslam C

30

%16,04

17

%9,09

35

%18,72

2

%1,07

11

%5,88

92

%49,20
 

Doğru (%18,72)

Yanlış (%32,09)

Boş (%49,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Din ve İslam D   

11

%5,88

137

%73,26

20

%10,70

19

%10,16
 

Doğru (%73,26)

Yanlış (%16,58)

Boş (%10,16)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Dünya ve Ahiret B

2

%1,07

149

%79,68

5

%2,67

10

%5,35
 

21

%11,23
 

Doğru (%79,68)

Yanlış (%9,09)

Boş (%11,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 İslam ve İbadet A

31

%16,58

9

%4,81

6

%3,21

3

%1,60

15

%8,02

123

%65,78
 

Doğru (%16,58)

Yanlış (%17,65)

Boş (%65,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Felsefenin Anlamı A  

2

%1,07
   

185

%98,93
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,07)

Boş (%98,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları A

1

%0,53
  

1

%0,53
 

185

%98,93
 

Doğru (%0,53)

Yanlış (%0,53)

Boş (%98,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 FELSEFE İLE DÜŞÜNME E     

2

%1,07

185

%98,93
 

Doğru (%1,07)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Varlık Felsefesi E     

1

%0,53

186

%99,47
 

Doğru (%0,53)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B      

187

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 SAYILAR E

51

%26,98

5

%2,65

18

%9,52

25

%13,23

31

%16,40

59

%31,22
 

Doğru (%16,40)

Yanlış (%52,38)

Boş (%31,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Köklü ifadeler B

9

%4,76

138

%73,02

4

%2,12

10

%5,29

2

%1,06

26

%13,76
 

Doğru (%73,02)

Yanlış (%13,23)

Boş (%13,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Köklü ifadeler A

80

%42,33

7

%3,70

10

%5,29

9

%4,76

3

%1,59

80

%42,33
 

Doğru (%42,33)

Yanlış (%15,34)

Boş (%42,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 SAYILAR C

20

%10,58

3

%1,59

83

%43,92

7

%3,70

8

%4,23

68

%35,98
 

Doğru (%43,92)

Yanlış (%20,11)

Boş (%35,98)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Sayı Basamakları E  

2

%1,06

2

%1,06

5

%2,65

14

%7,41

166

%87,83
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%4,76)

Boş (%87,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 SAYILAR C

7

%3,70

17

%8,99

123

%65,08

5

%2,65

2

%1,06

35

%18,52
 

Doğru (%65,08)

Yanlış (%16,40)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Tek ve Çift Sayılar B

38

%20,11

86

%45,50

18

%9,52

7

%3,70

16

%8,47

24

%12,70
 

Doğru (%45,50)

Yanlış (%41,80)

Boş (%12,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 MUTLAK DEĞER D

16

%8,47

9

%4,76

2

%1,06

33

%17,46

1

%0,53

128

%67,72
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%14,81)

Boş (%67,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 SAYILAR C

3

%1,59

15

%7,94

30

%15,87

40

%21,16

34

%17,99

67

%35,45
 

Doğru (%15,87)

Yanlış (%48,68)

Boş (%35,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 SAYILAR D

1

%0,53

5

%2,65

7

%3,70

110

%58,20

3

%1,59

63

%33,33
 

Doğru (%58,20)

Yanlış (%8,47)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 SAYILAR B

10

%5,29

33

%17,46

18

%9,52

1

%0,53

3

%1,59

124

%65,61
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%16,93)

Boş (%65,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Sayı Basamakları D

1

%0,53

9

%4,76

32

%16,93

89

%47,09

5

%2,65

53

%28,04
 

Doğru (%47,09)

Yanlış (%24,87)

Boş (%28,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 KÜMELER C

6

%3,17

12

%6,35

36

%19,05

4

%2,12

5

%2,65

126

%66,67
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%14,29)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

8

%4,23

10

%5,29

114

%60,32

2

%1,06
 

55

%29,10
 

Doğru (%60,32)

Yanlış (%10,58)

Boş (%29,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Fonksiyon Grafikleri C

17

%8,99

12

%6,35

47

%24,87

4

%2,12

2

%1,06

107

%56,61
 

Doğru (%24,87)

Yanlış (%18,52)

Boş (%56,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 VERİ E

7

%3,70

4

%2,12

7

%3,70

22

%11,64

76

%40,21

73

%38,62
 

Doğru (%40,21)

Yanlış (%21,16)

Boş (%38,62)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Sayı Problemleri D

10

%5,29

6

%3,17

19

%10,05

106

%56,08

18

%9,52

29

%15,34

1

%0,53

Doğru (%56,08)

Yanlış (%28,57)

Boş (%15,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-21 Sayı Problemleri E  

1

%0,53

22

%11,64

8

%4,23

120

%63,49

38

%20,11
 

Doğru (%63,49)

Yanlış (%16,40)

Boş (%20,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Sayı Problemleri C  

1

%0,53

155

%82,01

2

%1,06

2

%1,06

29

%15,34
 

Doğru (%82,01)

Yanlış (%2,65)

Boş (%15,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Sayı Problemleri B

5

%2,65

71

%37,57

16

%8,47

6

%3,17

4

%2,12

87

%46,03
 

Doğru (%37,57)

Yanlış (%16,40)

Boş (%46,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

12

%6,35

2

%1,06

19

%10,05

4

%2,12

5

%2,65

147

%77,78
 

Doğru (%10,05)

Yanlış (%12,17)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E

4

%2,12
 

4

%2,12

1

%0,53

102

%53,97

78

%41,27
 

Doğru (%53,97)

Yanlış (%4,76)

Boş (%41,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Kesir Problemleri A

111

%58,73

5

%2,65

5

%2,65
 

5

%2,65

63

%33,33
 

Doğru (%58,73)

Yanlış (%7,94)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Yaş Problemleri C

2

%1,06

13

%6,88

110

%58,20

2

%1,06

2

%1,06

60

%31,75
 

Doğru (%58,20)

Yanlış (%10,05)

Boş (%31,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Rutin Olmayan Problemler C

12

%6,35

6

%3,17

71

%37,57

42

%22,22

1

%0,53

57

%30,16
 

Doğru (%37,57)

Yanlış (%32,28)

Boş (%30,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Hareket Problemleri B

3

%1,59

99

%52,38

8

%4,23

3

%1,59

7

%3,70

69

%36,51
 

Doğru (%52,38)

Yanlış (%11,11)

Boş (%36,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27 Rutin Olmayan Problemler B

9

%4,76

65

%34,39

2

%1,06
 

2

%1,06

111

%58,73
 

Doğru (%34,39)

Yanlış (%6,88)

Boş (%58,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayma Yöntemleri B

6

%3,17

35

%18,52

11

%5,82

5

%2,65

1

%0,53

131

%69,31
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%12,17)

Boş (%69,31)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Basit Olayların Olasılıkları D

8

%4,23

3

%1,59

5

%2,65

23

%12,17

13

%6,88

137

%72,49
 

Doğru (%12,17)

Yanlış (%15,34)

Boş (%72,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 VERİ C

8

%4,23

5

%2,65

21

%11,11

7

%3,70

9

%4,76

139

%73,54
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%15,34)

Boş (%73,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR A

54

%28,57

8

%4,23

5

%2,65

6

%3,17

4

%2,12

112

%59,26
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%12,17)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi D

5

%2,65
  

109

%57,67

1

%0,53

74

%39,15
 

Doğru (%57,67)

Yanlış (%3,17)

Boş (%39,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Dikdörtgen B

2

%1,06

70

%37,04

4

%2,12

6

%3,17

2

%1,06

105

%55,56
 

Doğru (%37,04)

Yanlış (%7,41)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-37 Dikdörtgen C

1

%0,53

8

%4,23

21

%11,11

6

%3,17
 

153

%80,95
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%7,94)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR D

5

%2,65

2

%1,06

5

%2,65

70

%37,04

1

%0,53

106

%56,08
 

Doğru (%37,04)

Yanlış (%6,88)

Boş (%56,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Dikdörtgen C  

1

%0,53

85

%44,97
  

103

%54,50
 

Doğru (%44,97)

Yanlış (%0,53)

Boş (%54,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR C

12

%6,35

1

%0,53

73

%38,62

3

%1,59

1

%0,53

99

%52,38
 

Doğru (%38,62)

Yanlış (%8,99)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 ANALİTİK GEOMETRİ E  

2

%1,06

3

%1,59

13

%6,88

45

%23,81

126

%66,67
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%9,52)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) D

4

%2,12
 

1

%0,53

55

%29,10

14

%7,41

115

%60,85
 

Doğru (%29,10)

Yanlış (%10,05)

Boş (%60,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) E

2

%1,06

2

%1,06

7

%3,70

2

%1,06

8

%4,23

168

%88,89
 

Doğru (%4,23)

Yanlış (%6,88)

Boş (%88,89)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle B

33

%18,03

91

%49,73

3

%1,64

5

%2,73

8

%4,37

43

%23,50
 

Doğru (%49,73)

Yanlış (%26,78)

Boş (%23,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E

3

%1,64

12

%6,56

9

%4,92

45

%24,59

58

%31,69

56

%30,60
 

Doğru (%31,69)

Yanlış (%37,70)

Boş (%30,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket D

5

%2,73

2

%1,09

4

%2,19

69

%37,70

69

%37,70

34

%18,58
 

Doğru (%37,70)

Yanlış (%43,72)

Boş (%18,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı D

34

%18,58

14

%7,65

7

%3,83

32

%17,49

59

%32,24

37

%20,22
 

Doğru (%17,49)

Yanlış (%62,30)

Boş (%20,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Elektriksel Güç ve Enerji C

2

%1,09

44

%24,04

63

%34,43

11

%6,01

11

%6,01

52

%28,42
 

Doğru (%34,43)

Yanlış (%37,16)

Boş (%28,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Işığın Kırılması D

2

%1,09

34

%18,58

12

%6,56

53

%28,96

15

%8,20

67

%36,61
 

Doğru (%28,96)

Yanlış (%34,43)

Boş (%36,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Küresel Aynalar D

22

%12,02

57

%31,15

17

%9,29

24

%13,11
 

63

%34,43
 

Doğru (%13,11)

Yanlış (%52,46)

Boş (%34,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ C

3

%1,64

11

%6,01

57

%31,15

13

%7,10

5

%2,73

94

%51,37
 

Doğru (%31,15)

Yanlış (%17,49)

Boş (%51,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Katılar E

2

%1,09

1

%0,55

6

%3,28

11

%6,01

99

%54,10

64

%34,97
 

Doğru (%54,10)

Yanlış (%10,93)

Boş (%34,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Periyodik Özellikler D

11

%6,01

13

%7,10

7

%3,83

98

%53,55

19

%10,38

35

%19,13
 

Doğru (%53,55)

Yanlış (%27,32)

Boş (%19,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması D

17

%9,29

3

%1,64

16

%8,74

37

%20,22

25

%13,66

85

%46,45
 

Doğru (%20,22)

Yanlış (%33,33)

Boş (%46,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar
Kanunu C

2

%1,09

6

%3,28

63

%34,43

20

%10,93

7

%3,83

85

%46,45
 

Doğru (%34,43)

Yanlış (%19,13)

Boş (%46,45)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

190 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Koligatif Özellikler E

2

%1,09

6

%3,28

19

%10,38

33

%18,03

47

%25,68

76

%41,53
 

Doğru (%25,68)

Yanlış (%32,79)

Boş (%41,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri D

5

%2,73

2

%1,09

4

%2,19

62

%33,88

8

%4,37

102

%55,74
 

Doğru (%33,88)

Yanlış (%10,38)

Boş (%55,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Protistler C

1

%0,55

13

%7,10

86

%46,99

22

%12,02

17

%9,29

44

%24,04
 

Doğru (%46,99)

Yanlış (%28,96)

Boş (%24,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Sitoplazma D

3

%1,64

5

%2,73

5

%2,73

74

%40,44

40

%21,86

56

%30,60
 

Doğru (%40,44)

Yanlış (%28,96)

Boş (%30,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Endoplazmik Retikulum E

4

%2,19

9

%4,92

7

%3,83

4

%2,19

49

%26,78

110

%60,11
 

Doğru (%26,78)

Yanlış (%13,11)

Boş (%60,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Mitoz A

72

%39,34

56

%30,60

6

%3,28

5

%2,73

14

%7,65

30

%16,39
 

Doğru (%39,34)

Yanlış (%44,26)

Boş (%16,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A

113

%61,75

4

%2,19

2

%1,09

10

%5,46

5

%2,73

49

%26,78
 

Doğru (%61,75)

Yanlış (%11,48)

Boş (%26,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Ekosistem Ekolojisi E

3

%1,64

58

%31,69

12

%6,56

3

%1,64

28

%15,30

79

%43,17
 

Doğru (%15,30)

Yanlış (%41,53)

Boş (%43,17)
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