
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 30 10 27,50 18 1 17,75 38 2 37,50 17 3 16,25 17 2 16,50 40 0 40,00 30 8 28,00 190 26 183,50 277,000 1 189 406,765 1 33 360,168 1 9

2 12343 RAMAZAN EFE 12 32 4 31,00 18 2 17,50 33 1 32,75 16 3 15,25 35 3 34,25 28 7 26,25 162 20 157,00 223,033 3 637 386,450 2 69 291,823 2 144

3 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 36 4 35,00 14 3 13,25 24 5 22,75 8 8 6,00 25 6 23,50 25 7 23,25 132 33 123,75 199,730 5 1025 325,965 3 209 242,720 4 541

4 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN 12A 25 12 22,00 1 0 1,00 29 1 28,75 5 6 3,50 30 5 28,75 22 9 19,75 112 33 103,75 174,690 25 1624 320,345 4 240 234,880 6 672

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 31 9 28,75 15 2 14,50 27 3 26,25 9 10 6,50 20 4 19,00 19 10 16,50 121 38 111,50 198,868 6 1043 306,323 5 314 237,648 5 616

6 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 34 5 32,75 17 2 16,50 17 6 15,50 8 8 6,00 30 2 29,50 13 10 10,50 119 33 110,75 192,468 8 1172 306,178 6 315 249,108 3 463

7 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 30 9 27,75 17 1 16,75 20 4 19,00 10 8 8,00 19 7 17,25 20 16 16,00 116 45 104,75 193,623 7 1151 296,323 7 355 224,578 9 845

8 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 26 6 24,50 10 10 7,50 18 13 14,75 19 18 14,50 123 57 108,75 202,820 4 948 294,455 8 369 227,145 7 803

9 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 20 10 17,50 14 3 13,25 21 2 20,50 9 4 8,00 23 1 22,75 14 6 12,50 101 26 94,50 179,680 20 1505 285,390 9 447 222,655 13 881

10 12218 ARDA KOÇ 12A 31 9 28,75 14 6 12,50 25 7 23,25 7 7 5,25 24 11 21,25 9 23 3,25 110 63 94,25 191,480 9 1188 278,223 10 493 223,060 12 871

11 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 31 6 29,50 14 3 13,25 24 4 23,00 3 5 1,75 17 1 16,75 16 7 14,25 105 26 98,50 188,753 10 1255 274,570 11 512 223,718 11 857

12 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 28 11 25,25 15 4 14,00 26 2 25,50 2 8 0,00 21 6 19,50 12 15 8,25 104 46 92,50 185,703 14 1345 273,378 12 522 217,083 15 997

13 12199 NİDA ÇINAR 12 26 9 23,75 16 1 15,75 11 9 8,75 3 6 1,50 25 6 23,50 15 9 12,75 96 40 86,00 168,093 35 1784 272,898 13 526 209,993 20 1148

14 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 30 7 28,25 16 1 15,75 16 1 15,75 3 2 2,50 15 0 15,00 16 3 15,25 96 14 92,50 182,628 17 1429 270,073 14 539 212,518 19 1085

15 12087 ADİLE ÇAKIR 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 27 8 25,00 12 19 7,25 94 52 81,43 167,489 36 1802 268,632 15 550 223,961 10 852

16 12211 ÇAĞRI KAVÇAK 12A 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 20 3 19,25 17 9 14,75 92 37 83,18 167,489 36 1802 267,507 16 560 214,231 16 1045

17 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 25 13 21,75 15 1 14,75 27 4 26,00 2 1 1,75 23 7 21,25 92 26 85,50 185,305 15 1352 263,348 17 591 225,005 8 841

18 12241 NİSANUR AYER 12 31 9 28,75 15 5 13,75 15 4 14,00 2 13 -1,25 16 6 14,50 17 9 14,75 96 46 84,50 174,305 26 1630 257,128 18 636 198,355 30 1376

19 12196 NİSANUR YÜYEN 12 27 11 24,25 12 1 11,75 16 5 14,75 4 8 2,00 15 4 14,00 10 4 9,00 84 33 75,75 171,613 30 1709 252,883 19 672 198,343 31 1377

20 12171 NİSA NUR SERT 12 29 8 27,00 13 3 12,25 17 4 16,00 4 9 1,75 18 6 16,50 9 16 5,00 90 46 78,50 176,488 22 1586 252,385 20 676 213,118 18 1073

21 12204 RANA ATLI 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 17 6 15,50 20 12 17,00 92 43 81,68 167,489 36 1802 249,282 21 705 201,026 23 1320

22 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 20 13 16,75 9 5 7,75 18 4 17,00 2 4 1,00 18 5 16,75 14 9 11,75 81 40 71,00 159,883 53 2035 248,703 22 710 194,543 33 1465

23 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 10 22,50 9 3 8,25 11 6 9,50 3 6 1,50 19 0 19,00 11 6 9,50 78 31 70,25 158,715 55 2054 248,015 23 716 201,685 22 1309

24 84714 AHMET ARSLAN 12 28 5 26,75 13 2 12,50 12 2 11,50 9 0 9,00 14 5 12,75 5 2 4,50 81 16 77,00 179,818 19 1501 245,758 24 740 208,913 21 1167

25 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 29 10 26,50 16 3 15,25 21 4 20,00 6 11 3,25 17 8 15,00 8 16 4,00 97 52 84,00 185,968 13 1332 245,330 25 744 213,188 17 1070

26 12237 ENES ARICI 12 25 15 21,25 16 4 15,00 15 6 13,50 4 12 1,00 17 7 15,25 12 17 7,75 89 61 73,75 169,393 33 1756 241,053 26 781 200,908 24 1323

27 0 SAKİNE CEYLİN URLU 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 21 7 19,25 2 3 1,25 78 35 69,68 167,489 36 1802 238,907 27 800 200,331 25 1331

28 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 31 9 28,75 14 4 13,00 13 1 12,75 5 7 3,25 11 5 9,75 11 15 7,25 85 41 74,75 177,300 21 1573 238,793 28 803 195,195 32 1448

29 12042 AYŞENUR DOĞRU 12 23 11 20,25 12 4 11,00 11 4 10,00 4 6 2,50 15 0 15,00 8 6 6,50 73 31 65,25 161,198 50 2009 237,448 29 812 198,688 28 1367

30 12025 FURKAN  KOS 12 25 13 21,75 18 2 17,50 12 5 10,75 7 12 4,00 14 10 11,50 12 13 8,75 88 55 74,25 173,233 28 1661 236,563 30 820 198,623 29 1368
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

31 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 22 13 18,75 12 5 10,75 14 6 12,50 4 10 1,50 14 4 13,00 11 5 9,75 77 43 66,25 160,968 51 2016 234,013 31 852 185,243 43 1651

32 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 17 1 16,75 12 2 11,50 3 5 1,75 9 2 8,50 4 0 4,00 73 20 68,00 174,793 24 1623 229,550 32 906 189,123 37 1567

33 12170 ZEHRA ZAMAN 12 29 11 26,25 18 1 17,75 13 3 12,25 1 5 -0,25 9 4 8,00 10 9 7,75 80 33 71,75 175,325 23 1614 228,208 33 922 191,065 35 1530

34 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 6 28,50 9 3 8,25 12 2 11,50 2 8 0,00 15 4 14,00 5 7 3,25 73 30 65,50 166,070 43 1840 227,330 34 940 198,875 27 1363

35 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 26 7 24,25 11 3 10,25 12 2 11,50 3 2 2,50 10 5 8,75 10 5 8,75 72 24 66,00 166,603 41 1833 225,448 35 967 181,348 45 1736

36 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 25 13 21,75 5 3 4,25 15 3 14,25 12 4 11,00 9 8 7,00 66 31 58,25 156,968 57 2143 224,433 36 980 172,078 51 1938

37 12158 HİLAL ALTAN 12 28 10 25,50 13 2 12,50 8 5 6,75 6 9 3,75 12 8 10,00 11 10 8,50 78 44 67,00 166,553 42 1835 223,970 37 984 187,553 41 1607

38 12144 BEGÜM AKPINAR 12 28 12 25,00 16 3 15,25 5 2 4,50 6 12 3,00 14 3 13,25 6 8 4,00 75 40 65,00 165,685 44 1848 222,150 38 1012 199,165 26 1354

39 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 24 15 20,25 4 3 3,25 11 8 9,00 1 3 0,25 20 16 16,00 9 9 6,75 69 54 55,50 148,195 67 2283 221,118 39 1032 170,650 52 1969

40 12229 TALHA GÜRCAN 12 26 9 23,75 15 4 14,00 19 3 18,25 1 9 -1,25 9 3 8,25 4 8 2,00 74 36 65,00 173,965 27 1635 220,353 40 1039 187,570 40 1606

41 12267 EMENTE DOLGUN 12 27 12 24,00 13 2 12,50 16 3 15,25 2 6 0,50 10 5 8,75 8 7 6,25 76 35 67,25 171,020 31 1723 220,120 41 1044 188,695 38 1576

42 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 31 6 29,50 15 3 14,25 20 3 19,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 8 12 5,00 2 11 -0,75 80 40 70,00 186,078 12 1331 219,695 42 1049 189,930 36 1549

43 12240 BEGÜM SAROHAN 12 25 12 22,00 13 4 12,00 12 5 10,75 1 7 -0,75 11 1 10,75 7 6 5,50 69 35 60,25 161,373 48 2005 219,460 43 1052 187,058 42 1616

44 12301 ARDA YILDIRIM 12A 25 11 22,25 14 2 13,50 11 4 10,00 2 8 0,00 7 4 6,00 11 7 9,25 70 36 61,00 163,433 46 1905 219,383 44 1053 175,983 48 1851

45 12040 METEHAN TAŞKIN 12 26 12 23,00 14 3 13,25 10 5 8,75 2 12 -1,00 9 3 8,25 9 10 6,50 70 45 58,75 161,320 49 2006 213,905 45 1120 180,055 46 1765

46 12185 NEHİR YÜCE 12 28 7 26,25 11 2 10,50 8 4 7,00 1 1 0,75 11 3 10,25 5 4 4,00 64 21 58,75 161,765 47 1996 213,618 46 1124 183,300 44 1693

47 12063 SARP SÜTUNÇ 12 26 8 24,00 12 2 11,50 12 4 11,00 1 1 0,75 8 5 6,75 4 2 3,50 63 22 57,50 165,123 45 1858 213,310 47 1127 177,038 47 1823

48 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 24 12 21,00 14 3 13,25 15 3 14,25 1 5 -0,25 2 0 2,00 9 5 7,75 2 2 1,50 67 30 59,50 172,563 29 1681 211,545 48 1149 188,203 39 1588

49 12284 AHMET COBAN 12 23 10 20,50 16 3 15,25 11 3 10,25 6 9 3,75 6 5 4,75 5 10 2,50 67 40 57,00 168,278 34 1782 209,635 49 1176 169,868 53 1980

50 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 25 13 21,75 9 5 7,75 13 2 12,50 3 10 0,50 8 12 5,00 7 11 4,25 65 53 51,75 159,628 54 2040 206,518 50 1225 167,878 55 2008

51 12315 YAĞIZ AYDIN 12 24 10 21,50 17 3 16,25 15 7 13,25 3 10 0,50 5 10 2,50 6 12 3,00 70 52 57,00 170,260 32 1739 201,945 51 1306 172,615 49 1927

52 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 10 4 9,00 15 5 13,75 17 9 14,75 0 4 -1,00 7 1 6,75 8 15 4,25 57 38 47,50 153,170 64 2211 200,140 52 1347 167,435 56 2019

53 12377 R OKAY AKCAN 12D 24 10 21,50 12 1 11,75 5 1 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 8 6 6,50 56 24 50,00 158,193 56 2120 194,585 53 1449 157,358 62 2186

54 12172 SİMGE KARABULUT 12 23 16 19,00 12 4 11,00 5 6 3,50 2 8 0,00 9 6 7,50 5 11 2,25 56 51 43,25 149,140 66 2271 193,425 54 1474 162,590 58 2105

55 12228 KAAN SEMİH KURT 12 21 15 17,25 12 3 11,25 12 3 11,25 5 6 3,50 6 3 5,25 3 9 0,75 59 39 49,25 160,768 52 2019 193,328 55 1477 168,353 54 2002

56 12342 FURKAN METE 12 27 12 24,00 13 4 12,00 1 0 1,00 2 6 0,50 6 2 5,50 7 8 5,00 56 32 48,00 153,615 62 2202 191,910 56 1509 164,445 57 2069

57 12051 RÜMEYSA TETİK 12 20 13 16,75 14 1 13,75 7 1 6,75 1 5 -0,25 6 6 4,50 4 9 1,75 52 35 43,25 153,380 63 2209 188,203 57 1598 161,410 59 2124

58 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 20 12 17,00 18 10 15,50 2 8 0,00 1 3 0,25 96 58 81,93 267,759 2 249 187,397 58 1616 217,634 14 985

59 12321 UMUT YILMAZ 12 27 9 24,75 13 6 11,50 5 4 4,00 1 8 -1,00 4 6 2,50 7 14 3,50 57 47 45,25 155,628 59 2174 185,808 59 1648 160,273 60 2143

60 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 23 7 21,25 10 4 9,00 9 8 7,00 0 4 -1,00 11 4 10,00 6 5 4,75 5 5 3,75 64 37 54,75 183,370 16 1413 184,748 60 1676 191,765 34 1515
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

61 12143 SUDE CİRMAN 12 22 15 18,25 7 3 6,25 10 4 9,00 1 2 0,50 3 3 2,25 4 6 2,50 47 33 38,75 149,773 65 2244 181,633 61 1801 151,428 65 2245

62 12113 OSMAN EGE DEMİREL 12A 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 1 14 -2,50 1 3 0,25 57 42 46,93 167,489 36 1802 179,047 62 1911 157,936 61 2178

63 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 20 14 16,50 11 3 10,25 12 3 11,25 2 4 1,00 2 5 0,75 3 8 1,00 50 37 40,75 155,765 58 2172 177,900 63 1949 153,450 64 2222

64 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 23 15 19,25 14 4 13,00 5 0 5,00 3 9 0,75 2 3 1,25 4 11 1,25 51 42 40,50 154,445 60 2190 177,888 64 1950 153,480 63 2221

65 12221 SİNA YILMAZ 12A 21 14 17,50 12 4 11,00 8 2 7,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 4 8 2,00 48 38 38,50 153,653 61 2201 175,950 65 1994 147,793 68 2282

66 12313 EMRE YORULMAZ 12 25 15 21,25 8 4 7,00 2 11 -0,75 6 9 3,75 6 14 2,50 47 53 33,75 141,940 68 2329 174,158 66 2035 148,200 67 2273

67 12400 DAMLA CANLI 12 19 12 16,00 5 7 3,25 4 5 2,75 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 7 9 4,75 3 18 -1,50 43 62 27,50 138,798 69 2340 166,855 67 2147 141,350 69 2312

68 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 19 16 15,00 7 6 5,50 5 3 4,25 5 8 3,00 4 5 2,75 13 9 10,75 3 7 1,25 6 12 3,00 62 66 45,50 181,225 18 1465 165,435 68 2161 149,780 66 2263

69 12403 AYŞE AYDIN 12 17 14 13,50 11 3 10,25 6 4 5,00 0 5 -1,25 11 8 9,00 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 55 44 44,00 187,440 11 1294 164,300 69 2175 172,110 50 1937

70 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 18 19 13,25 5 1 4,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 3 7 1,25 36 38 26,50 136,150 70 2348 160,633 70 2226 139,420 70 2322

71 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 12 7 10,25 6 2 5,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 12 2,00 4 4 3,00 4 6 2,50 32 35 23,25 134,913 71 2353 156,508 71 2262 138,143 71 2328

72 12064 HATİCE OKYAY 12 7 24 1,00 3 11 0,25 5 1 4,75 4 9 1,75 2 9 -0,25 11 19 6,25 32 73 13,75 119,673 72 2383 145,110 72 2336 111,243 72 2390
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 30 10 27,50 18 1 17,75 38 2 37,50 17 3 16,25 17 2 16,50 40 0 40,00 30 8 28,00 190 26 183,50 277,000 1 189 406,765 1 33 360,168 1 9

2 12343 RAMAZAN EFE 12 32 4 31,00 18 2 17,50 33 1 32,75 16 3 15,25 35 3 34,25 28 7 26,25 162 20 157,00 223,033 3 637 386,450 2 69 291,823 2 144

3 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 34 5 32,75 17 2 16,50 17 6 15,50 8 8 6,00 30 2 29,50 13 10 10,50 119 33 110,75 192,468 8 1172 306,178 6 315 249,108 3 463

4 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 36 4 35,00 14 3 13,25 24 5 22,75 8 8 6,00 25 6 23,50 25 7 23,25 132 33 123,75 199,730 5 1025 325,965 3 209 242,720 4 541

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 31 9 28,75 15 2 14,50 27 3 26,25 9 10 6,50 20 4 19,00 19 10 16,50 121 38 111,50 198,868 6 1043 306,323 5 314 237,648 5 616

6 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN 12A 25 12 22,00 1 0 1,00 29 1 28,75 5 6 3,50 30 5 28,75 22 9 19,75 112 33 103,75 174,690 25 1624 320,345 4 240 234,880 6 672

7 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 26 6 24,50 10 10 7,50 18 13 14,75 19 18 14,50 123 57 108,75 202,820 4 948 294,455 8 369 227,145 7 803

8 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 25 13 21,75 15 1 14,75 27 4 26,00 2 1 1,75 23 7 21,25 92 26 85,50 185,305 15 1352 263,348 17 591 225,005 8 841

9 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 30 9 27,75 17 1 16,75 20 4 19,00 10 8 8,00 19 7 17,25 20 16 16,00 116 45 104,75 193,623 7 1151 296,323 7 355 224,578 9 845

10 12087 ADİLE ÇAKIR 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 27 8 25,00 12 19 7,25 94 52 81,43 167,489 36 1802 268,632 15 550 223,961 10 852

11 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 31 6 29,50 14 3 13,25 24 4 23,00 3 5 1,75 17 1 16,75 16 7 14,25 105 26 98,50 188,753 10 1255 274,570 11 512 223,718 11 857

12 12218 ARDA KOÇ 12A 31 9 28,75 14 6 12,50 25 7 23,25 7 7 5,25 24 11 21,25 9 23 3,25 110 63 94,25 191,480 9 1188 278,223 10 493 223,060 12 871

13 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 20 10 17,50 14 3 13,25 21 2 20,50 9 4 8,00 23 1 22,75 14 6 12,50 101 26 94,50 179,680 20 1505 285,390 9 447 222,655 13 881

14 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 20 12 17,00 18 10 15,50 2 8 0,00 1 3 0,25 96 58 81,93 267,759 2 249 187,397 58 1616 217,634 14 985

15 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 28 11 25,25 15 4 14,00 26 2 25,50 2 8 0,00 21 6 19,50 12 15 8,25 104 46 92,50 185,703 14 1345 273,378 12 522 217,083 15 997

16 12211 ÇAĞRI KAVÇAK 12A 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 20 3 19,25 17 9 14,75 92 37 83,18 167,489 36 1802 267,507 16 560 214,231 16 1045

17 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 29 10 26,50 16 3 15,25 21 4 20,00 6 11 3,25 17 8 15,00 8 16 4,00 97 52 84,00 185,968 13 1332 245,330 25 744 213,188 17 1070

18 12171 NİSA NUR SERT 12 29 8 27,00 13 3 12,25 17 4 16,00 4 9 1,75 18 6 16,50 9 16 5,00 90 46 78,50 176,488 22 1586 252,385 20 676 213,118 18 1073

19 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 30 7 28,25 16 1 15,75 16 1 15,75 3 2 2,50 15 0 15,00 16 3 15,25 96 14 92,50 182,628 17 1429 270,073 14 539 212,518 19 1085

20 12199 NİDA ÇINAR 12 26 9 23,75 16 1 15,75 11 9 8,75 3 6 1,50 25 6 23,50 15 9 12,75 96 40 86,00 168,093 35 1784 272,898 13 526 209,993 20 1148

21 84714 AHMET ARSLAN 12 28 5 26,75 13 2 12,50 12 2 11,50 9 0 9,00 14 5 12,75 5 2 4,50 81 16 77,00 179,818 19 1501 245,758 24 740 208,913 21 1167

22 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 10 22,50 9 3 8,25 11 6 9,50 3 6 1,50 19 0 19,00 11 6 9,50 78 31 70,25 158,715 55 2054 248,015 23 716 201,685 22 1309

23 12204 RANA ATLI 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 17 6 15,50 20 12 17,00 92 43 81,68 167,489 36 1802 249,282 21 705 201,026 23 1320

24 12237 ENES ARICI 12 25 15 21,25 16 4 15,00 15 6 13,50 4 12 1,00 17 7 15,25 12 17 7,75 89 61 73,75 169,393 33 1756 241,053 26 781 200,908 24 1323

25 0 SAKİNE CEYLİN URLU 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 21 7 19,25 2 3 1,25 78 35 69,68 167,489 36 1802 238,907 27 800 200,331 25 1331

26 12144 BEGÜM AKPINAR 12 28 12 25,00 16 3 15,25 5 2 4,50 6 12 3,00 14 3 13,25 6 8 4,00 75 40 65,00 165,685 44 1848 222,150 38 1012 199,165 26 1354

27 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 6 28,50 9 3 8,25 12 2 11,50 2 8 0,00 15 4 14,00 5 7 3,25 73 30 65,50 166,070 43 1840 227,330 34 940 198,875 27 1363

28 12042 AYŞENUR DOĞRU 12 23 11 20,25 12 4 11,00 11 4 10,00 4 6 2,50 15 0 15,00 8 6 6,50 73 31 65,25 161,198 50 2009 237,448 29 812 198,688 28 1367

29 12025 FURKAN  KOS 12 25 13 21,75 18 2 17,50 12 5 10,75 7 12 4,00 14 10 11,50 12 13 8,75 88 55 74,25 173,233 28 1661 236,563 30 820 198,623 29 1368

30 12241 NİSANUR AYER 12 31 9 28,75 15 5 13,75 15 4 14,00 2 13 -1,25 16 6 14,50 17 9 14,75 96 46 84,50 174,305 26 1630 257,128 18 636 198,355 30 1376
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

31 12196 NİSANUR YÜYEN 12 27 11 24,25 12 1 11,75 16 5 14,75 4 8 2,00 15 4 14,00 10 4 9,00 84 33 75,75 171,613 30 1709 252,883 19 672 198,343 31 1377

32 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 31 9 28,75 14 4 13,00 13 1 12,75 5 7 3,25 11 5 9,75 11 15 7,25 85 41 74,75 177,300 21 1573 238,793 28 803 195,195 32 1448

33 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 20 13 16,75 9 5 7,75 18 4 17,00 2 4 1,00 18 5 16,75 14 9 11,75 81 40 71,00 159,883 53 2035 248,703 22 710 194,543 33 1465

34 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 23 7 21,25 10 4 9,00 9 8 7,00 0 4 -1,00 11 4 10,00 6 5 4,75 5 5 3,75 64 37 54,75 183,370 16 1413 184,748 60 1676 191,765 34 1515

35 12170 ZEHRA ZAMAN 12 29 11 26,25 18 1 17,75 13 3 12,25 1 5 -0,25 9 4 8,00 10 9 7,75 80 33 71,75 175,325 23 1614 228,208 33 922 191,065 35 1530

36 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 31 6 29,50 15 3 14,25 20 3 19,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 8 12 5,00 2 11 -0,75 80 40 70,00 186,078 12 1331 219,695 42 1049 189,930 36 1549

37 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 17 1 16,75 12 2 11,50 3 5 1,75 9 2 8,50 4 0 4,00 73 20 68,00 174,793 24 1623 229,550 32 906 189,123 37 1567

38 12267 EMENTE DOLGUN 12 27 12 24,00 13 2 12,50 16 3 15,25 2 6 0,50 10 5 8,75 8 7 6,25 76 35 67,25 171,020 31 1723 220,120 41 1044 188,695 38 1576

39 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 24 12 21,00 14 3 13,25 15 3 14,25 1 5 -0,25 2 0 2,00 9 5 7,75 2 2 1,50 67 30 59,50 172,563 29 1681 211,545 48 1149 188,203 39 1588

40 12229 TALHA GÜRCAN 12 26 9 23,75 15 4 14,00 19 3 18,25 1 9 -1,25 9 3 8,25 4 8 2,00 74 36 65,00 173,965 27 1635 220,353 40 1039 187,570 40 1606

41 12158 HİLAL ALTAN 12 28 10 25,50 13 2 12,50 8 5 6,75 6 9 3,75 12 8 10,00 11 10 8,50 78 44 67,00 166,553 42 1835 223,970 37 984 187,553 41 1607

42 12240 BEGÜM SAROHAN 12 25 12 22,00 13 4 12,00 12 5 10,75 1 7 -0,75 11 1 10,75 7 6 5,50 69 35 60,25 161,373 48 2005 219,460 43 1052 187,058 42 1616

43 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 22 13 18,75 12 5 10,75 14 6 12,50 4 10 1,50 14 4 13,00 11 5 9,75 77 43 66,25 160,968 51 2016 234,013 31 852 185,243 43 1651

44 12185 NEHİR YÜCE 12 28 7 26,25 11 2 10,50 8 4 7,00 1 1 0,75 11 3 10,25 5 4 4,00 64 21 58,75 161,765 47 1996 213,618 46 1124 183,300 44 1693

45 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 26 7 24,25 11 3 10,25 12 2 11,50 3 2 2,50 10 5 8,75 10 5 8,75 72 24 66,00 166,603 41 1833 225,448 35 967 181,348 45 1736

46 12040 METEHAN TAŞKIN 12 26 12 23,00 14 3 13,25 10 5 8,75 2 12 -1,00 9 3 8,25 9 10 6,50 70 45 58,75 161,320 49 2006 213,905 45 1120 180,055 46 1765

47 12063 SARP SÜTUNÇ 12 26 8 24,00 12 2 11,50 12 4 11,00 1 1 0,75 8 5 6,75 4 2 3,50 63 22 57,50 165,123 45 1858 213,310 47 1127 177,038 47 1823

48 12301 ARDA YILDIRIM 12A 25 11 22,25 14 2 13,50 11 4 10,00 2 8 0,00 7 4 6,00 11 7 9,25 70 36 61,00 163,433 46 1905 219,383 44 1053 175,983 48 1851

49 12315 YAĞIZ AYDIN 12 24 10 21,50 17 3 16,25 15 7 13,25 3 10 0,50 5 10 2,50 6 12 3,00 70 52 57,00 170,260 32 1739 201,945 51 1306 172,615 49 1927

50 12403 AYŞE AYDIN 12 17 14 13,50 11 3 10,25 6 4 5,00 0 5 -1,25 11 8 9,00 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 55 44 44,00 187,440 11 1294 164,300 69 2175 172,110 50 1937

51 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 25 13 21,75 5 3 4,25 15 3 14,25 12 4 11,00 9 8 7,00 66 31 58,25 156,968 57 2143 224,433 36 980 172,078 51 1938

52 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 24 15 20,25 4 3 3,25 11 8 9,00 1 3 0,25 20 16 16,00 9 9 6,75 69 54 55,50 148,195 67 2283 221,118 39 1032 170,650 52 1969

53 12284 AHMET COBAN 12 23 10 20,50 16 3 15,25 11 3 10,25 6 9 3,75 6 5 4,75 5 10 2,50 67 40 57,00 168,278 34 1782 209,635 49 1176 169,868 53 1980

54 12228 KAAN SEMİH KURT 12 21 15 17,25 12 3 11,25 12 3 11,25 5 6 3,50 6 3 5,25 3 9 0,75 59 39 49,25 160,768 52 2019 193,328 55 1477 168,353 54 2002

55 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 25 13 21,75 9 5 7,75 13 2 12,50 3 10 0,50 8 12 5,00 7 11 4,25 65 53 51,75 159,628 54 2040 206,518 50 1225 167,878 55 2008

56 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 10 4 9,00 15 5 13,75 17 9 14,75 0 4 -1,00 7 1 6,75 8 15 4,25 57 38 47,50 153,170 64 2211 200,140 52 1347 167,435 56 2019

57 12342 FURKAN METE 12 27 12 24,00 13 4 12,00 1 0 1,00 2 6 0,50 6 2 5,50 7 8 5,00 56 32 48,00 153,615 62 2202 191,910 56 1509 164,445 57 2069

58 12172 SİMGE KARABULUT 12 23 16 19,00 12 4 11,00 5 6 3,50 2 8 0,00 9 6 7,50 5 11 2,25 56 51 43,25 149,140 66 2271 193,425 54 1474 162,590 58 2105

59 12051 RÜMEYSA TETİK 12 20 13 16,75 14 1 13,75 7 1 6,75 1 5 -0,25 6 6 4,50 4 9 1,75 52 35 43,25 153,380 63 2209 188,203 57 1598 161,410 59 2124

60 12321 UMUT YILMAZ 12 27 9 24,75 13 6 11,50 5 4 4,00 1 8 -1,00 4 6 2,50 7 14 3,50 57 47 45,25 155,628 59 2174 185,808 59 1648 160,273 60 2143
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

61 12113 OSMAN EGE DEMİREL 12A 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 1 14 -2,50 1 3 0,25 57 42 46,93 167,489 36 1802 179,047 62 1911 157,936 61 2178

62 12377 R OKAY AKCAN 12D 24 10 21,50 12 1 11,75 5 1 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 8 6 6,50 56 24 50,00 158,193 56 2120 194,585 53 1449 157,358 62 2186

63 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 23 15 19,25 14 4 13,00 5 0 5,00 3 9 0,75 2 3 1,25 4 11 1,25 51 42 40,50 154,445 60 2190 177,888 64 1950 153,480 63 2221

64 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 20 14 16,50 11 3 10,25 12 3 11,25 2 4 1,00 2 5 0,75 3 8 1,00 50 37 40,75 155,765 58 2172 177,900 63 1949 153,450 64 2222

65 12143 SUDE CİRMAN 12 22 15 18,25 7 3 6,25 10 4 9,00 1 2 0,50 3 3 2,25 4 6 2,50 47 33 38,75 149,773 65 2244 181,633 61 1801 151,428 65 2245

66 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 19 16 15,00 7 6 5,50 5 3 4,25 5 8 3,00 4 5 2,75 13 9 10,75 3 7 1,25 6 12 3,00 62 66 45,50 181,225 18 1465 165,435 68 2161 149,780 66 2263

67 12313 EMRE YORULMAZ 12 25 15 21,25 8 4 7,00 2 11 -0,75 6 9 3,75 6 14 2,50 47 53 33,75 141,940 68 2329 174,158 66 2035 148,200 67 2273

68 12221 SİNA YILMAZ 12A 21 14 17,50 12 4 11,00 8 2 7,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 4 8 2,00 48 38 38,50 153,653 61 2201 175,950 65 1994 147,793 68 2282

69 12400 DAMLA CANLI 12 19 12 16,00 5 7 3,25 4 5 2,75 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 7 9 4,75 3 18 -1,50 43 62 27,50 138,798 69 2340 166,855 67 2147 141,350 69 2312

70 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 18 19 13,25 5 1 4,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 3 7 1,25 36 38 26,50 136,150 70 2348 160,633 70 2226 139,420 70 2322

71 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 12 7 10,25 6 2 5,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 12 2,00 4 4 3,00 4 6 2,50 32 35 23,25 134,913 71 2353 156,508 71 2262 138,143 71 2328

72 12064 HATİCE OKYAY 12 7 24 1,00 3 11 0,25 5 1 4,75 4 9 1,75 2 9 -0,25 11 19 6,25 32 73 13,75 119,673 72 2383 145,110 72 2336 111,243 72 2390
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 30 10 27,50 18 1 17,75 38 2 37,50 17 3 16,25 17 2 16,50 40 0 40,00 30 8 28,00 190 26 183,50 277,000 1 189 406,765 1 33 360,168 1 9

2 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 20 12 17,00 18 10 15,50 2 8 0,00 1 3 0,25 96 58 81,93 267,759 2 249 187,397 58 1616 217,634 14 985

3 12343 RAMAZAN EFE 12 32 4 31,00 18 2 17,50 33 1 32,75 16 3 15,25 35 3 34,25 28 7 26,25 162 20 157,00 223,033 3 637 386,450 2 69 291,823 2 144

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 26 6 24,50 10 10 7,50 18 13 14,75 19 18 14,50 123 57 108,75 202,820 4 948 294,455 8 369 227,145 7 803

5 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 36 4 35,00 14 3 13,25 24 5 22,75 8 8 6,00 25 6 23,50 25 7 23,25 132 33 123,75 199,730 5 1025 325,965 3 209 242,720 4 541

6 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 31 9 28,75 15 2 14,50 27 3 26,25 9 10 6,50 20 4 19,00 19 10 16,50 121 38 111,50 198,868 6 1043 306,323 5 314 237,648 5 616

7 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 30 9 27,75 17 1 16,75 20 4 19,00 10 8 8,00 19 7 17,25 20 16 16,00 116 45 104,75 193,623 7 1151 296,323 7 355 224,578 9 845

8 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 34 5 32,75 17 2 16,50 17 6 15,50 8 8 6,00 30 2 29,50 13 10 10,50 119 33 110,75 192,468 8 1172 306,178 6 315 249,108 3 463

9 12218 ARDA KOÇ 12A 31 9 28,75 14 6 12,50 25 7 23,25 7 7 5,25 24 11 21,25 9 23 3,25 110 63 94,25 191,480 9 1188 278,223 10 493 223,060 12 871

10 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 31 6 29,50 14 3 13,25 24 4 23,00 3 5 1,75 17 1 16,75 16 7 14,25 105 26 98,50 188,753 10 1255 274,570 11 512 223,718 11 857

11 12403 AYŞE AYDIN 12 17 14 13,50 11 3 10,25 6 4 5,00 0 5 -1,25 11 8 9,00 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 55 44 44,00 187,440 11 1294 164,300 69 2175 172,110 50 1937

12 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 31 6 29,50 15 3 14,25 20 3 19,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 8 12 5,00 2 11 -0,75 80 40 70,00 186,078 12 1331 219,695 42 1049 189,930 36 1549

13 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 29 10 26,50 16 3 15,25 21 4 20,00 6 11 3,25 17 8 15,00 8 16 4,00 97 52 84,00 185,968 13 1332 245,330 25 744 213,188 17 1070

14 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 28 11 25,25 15 4 14,00 26 2 25,50 2 8 0,00 21 6 19,50 12 15 8,25 104 46 92,50 185,703 14 1345 273,378 12 522 217,083 15 997

15 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 25 13 21,75 15 1 14,75 27 4 26,00 2 1 1,75 23 7 21,25 92 26 85,50 185,305 15 1352 263,348 17 591 225,005 8 841

16 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 23 7 21,25 10 4 9,00 9 8 7,00 0 4 -1,00 11 4 10,00 6 5 4,75 5 5 3,75 64 37 54,75 183,370 16 1413 184,748 60 1676 191,765 34 1515

17 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 30 7 28,25 16 1 15,75 16 1 15,75 3 2 2,50 15 0 15,00 16 3 15,25 96 14 92,50 182,628 17 1429 270,073 14 539 212,518 19 1085

18 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 19 16 15,00 7 6 5,50 5 3 4,25 5 8 3,00 4 5 2,75 13 9 10,75 3 7 1,25 6 12 3,00 62 66 45,50 181,225 18 1465 165,435 68 2161 149,780 66 2263

19 84714 AHMET ARSLAN 12 28 5 26,75 13 2 12,50 12 2 11,50 9 0 9,00 14 5 12,75 5 2 4,50 81 16 77,00 179,818 19 1501 245,758 24 740 208,913 21 1167

20 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 20 10 17,50 14 3 13,25 21 2 20,50 9 4 8,00 23 1 22,75 14 6 12,50 101 26 94,50 179,680 20 1505 285,390 9 447 222,655 13 881

21 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 31 9 28,75 14 4 13,00 13 1 12,75 5 7 3,25 11 5 9,75 11 15 7,25 85 41 74,75 177,300 21 1573 238,793 28 803 195,195 32 1448

22 12171 NİSA NUR SERT 12 29 8 27,00 13 3 12,25 17 4 16,00 4 9 1,75 18 6 16,50 9 16 5,00 90 46 78,50 176,488 22 1586 252,385 20 676 213,118 18 1073

23 12170 ZEHRA ZAMAN 12 29 11 26,25 18 1 17,75 13 3 12,25 1 5 -0,25 9 4 8,00 10 9 7,75 80 33 71,75 175,325 23 1614 228,208 33 922 191,065 35 1530

24 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 17 1 16,75 12 2 11,50 3 5 1,75 9 2 8,50 4 0 4,00 73 20 68,00 174,793 24 1623 229,550 32 906 189,123 37 1567

25 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN 12A 25 12 22,00 1 0 1,00 29 1 28,75 5 6 3,50 30 5 28,75 22 9 19,75 112 33 103,75 174,690 25 1624 320,345 4 240 234,880 6 672

26 12241 NİSANUR AYER 12 31 9 28,75 15 5 13,75 15 4 14,00 2 13 -1,25 16 6 14,50 17 9 14,75 96 46 84,50 174,305 26 1630 257,128 18 636 198,355 30 1376

27 12229 TALHA GÜRCAN 12 26 9 23,75 15 4 14,00 19 3 18,25 1 9 -1,25 9 3 8,25 4 8 2,00 74 36 65,00 173,965 27 1635 220,353 40 1039 187,570 40 1606

28 12025 FURKAN  KOS 12 25 13 21,75 18 2 17,50 12 5 10,75 7 12 4,00 14 10 11,50 12 13 8,75 88 55 74,25 173,233 28 1661 236,563 30 820 198,623 29 1368

29 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 24 12 21,00 14 3 13,25 15 3 14,25 1 5 -0,25 2 0 2,00 9 5 7,75 2 2 1,50 67 30 59,50 172,563 29 1681 211,545 48 1149 188,203 39 1588

30 12196 NİSANUR YÜYEN 12 27 11 24,25 12 1 11,75 16 5 14,75 4 8 2,00 15 4 14,00 10 4 9,00 84 33 75,75 171,613 30 1709 252,883 19 672 198,343 31 1377
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

31 12267 EMENTE DOLGUN 12 27 12 24,00 13 2 12,50 16 3 15,25 2 6 0,50 10 5 8,75 8 7 6,25 76 35 67,25 171,020 31 1723 220,120 41 1044 188,695 38 1576

32 12315 YAĞIZ AYDIN 12 24 10 21,50 17 3 16,25 15 7 13,25 3 10 0,50 5 10 2,50 6 12 3,00 70 52 57,00 170,260 32 1739 201,945 51 1306 172,615 49 1927

33 12237 ENES ARICI 12 25 15 21,25 16 4 15,00 15 6 13,50 4 12 1,00 17 7 15,25 12 17 7,75 89 61 73,75 169,393 33 1756 241,053 26 781 200,908 24 1323

34 12284 AHMET COBAN 12 23 10 20,50 16 3 15,25 11 3 10,25 6 9 3,75 6 5 4,75 5 10 2,50 67 40 57,00 168,278 34 1782 209,635 49 1176 169,868 53 1980

35 12199 NİDA ÇINAR 12 26 9 23,75 16 1 15,75 11 9 8,75 3 6 1,50 25 6 23,50 15 9 12,75 96 40 86,00 168,093 35 1784 272,898 13 526 209,993 20 1148

36 12211 ÇAĞRI KAVÇAK 12A 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 20 3 19,25 17 9 14,75 92 37 83,18 167,489 36 1802 267,507 16 560 214,231 16 1045

37 12204 RANA ATLI 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 17 6 15,50 20 12 17,00 92 43 81,68 167,489 36 1802 249,282 21 705 201,026 23 1320

38 12087 ADİLE ÇAKIR 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 27 8 25,00 12 19 7,25 94 52 81,43 167,489 36 1802 268,632 15 550 223,961 10 852

39 0 SAKİNE CEYLİN URLU 12 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 21 7 19,25 2 3 1,25 78 35 69,68 167,489 36 1802 238,907 27 800 200,331 25 1331

40 12113 OSMAN EGE DEMİREL 12A 25 11 22,51 12 3 11,49 14 4 12,96 4 7 2,22 1 14 -2,50 1 3 0,25 57 42 46,93 167,489 36 1802 179,047 62 1911 157,936 61 2178

41 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 26 7 24,25 11 3 10,25 12 2 11,50 3 2 2,50 10 5 8,75 10 5 8,75 72 24 66,00 166,603 41 1833 225,448 35 967 181,348 45 1736

42 12158 HİLAL ALTAN 12 28 10 25,50 13 2 12,50 8 5 6,75 6 9 3,75 12 8 10,00 11 10 8,50 78 44 67,00 166,553 42 1835 223,970 37 984 187,553 41 1607

43 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 6 28,50 9 3 8,25 12 2 11,50 2 8 0,00 15 4 14,00 5 7 3,25 73 30 65,50 166,070 43 1840 227,330 34 940 198,875 27 1363

44 12144 BEGÜM AKPINAR 12 28 12 25,00 16 3 15,25 5 2 4,50 6 12 3,00 14 3 13,25 6 8 4,00 75 40 65,00 165,685 44 1848 222,150 38 1012 199,165 26 1354

45 12063 SARP SÜTUNÇ 12 26 8 24,00 12 2 11,50 12 4 11,00 1 1 0,75 8 5 6,75 4 2 3,50 63 22 57,50 165,123 45 1858 213,310 47 1127 177,038 47 1823

46 12301 ARDA YILDIRIM 12A 25 11 22,25 14 2 13,50 11 4 10,00 2 8 0,00 7 4 6,00 11 7 9,25 70 36 61,00 163,433 46 1905 219,383 44 1053 175,983 48 1851

47 12185 NEHİR YÜCE 12 28 7 26,25 11 2 10,50 8 4 7,00 1 1 0,75 11 3 10,25 5 4 4,00 64 21 58,75 161,765 47 1996 213,618 46 1124 183,300 44 1693

48 12240 BEGÜM SAROHAN 12 25 12 22,00 13 4 12,00 12 5 10,75 1 7 -0,75 11 1 10,75 7 6 5,50 69 35 60,25 161,373 48 2005 219,460 43 1052 187,058 42 1616

49 12040 METEHAN TAŞKIN 12 26 12 23,00 14 3 13,25 10 5 8,75 2 12 -1,00 9 3 8,25 9 10 6,50 70 45 58,75 161,320 49 2006 213,905 45 1120 180,055 46 1765

50 12042 AYŞENUR DOĞRU 12 23 11 20,25 12 4 11,00 11 4 10,00 4 6 2,50 15 0 15,00 8 6 6,50 73 31 65,25 161,198 50 2009 237,448 29 812 198,688 28 1367

51 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 22 13 18,75 12 5 10,75 14 6 12,50 4 10 1,50 14 4 13,00 11 5 9,75 77 43 66,25 160,968 51 2016 234,013 31 852 185,243 43 1651

52 12228 KAAN SEMİH KURT 12 21 15 17,25 12 3 11,25 12 3 11,25 5 6 3,50 6 3 5,25 3 9 0,75 59 39 49,25 160,768 52 2019 193,328 55 1477 168,353 54 2002

53 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 20 13 16,75 9 5 7,75 18 4 17,00 2 4 1,00 18 5 16,75 14 9 11,75 81 40 71,00 159,883 53 2035 248,703 22 710 194,543 33 1465

54 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 25 13 21,75 9 5 7,75 13 2 12,50 3 10 0,50 8 12 5,00 7 11 4,25 65 53 51,75 159,628 54 2040 206,518 50 1225 167,878 55 2008

55 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 10 22,50 9 3 8,25 11 6 9,50 3 6 1,50 19 0 19,00 11 6 9,50 78 31 70,25 158,715 55 2054 248,015 23 716 201,685 22 1309

56 12377 R OKAY AKCAN 12D 24 10 21,50 12 1 11,75 5 1 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 8 6 6,50 56 24 50,00 158,193 56 2120 194,585 53 1449 157,358 62 2186

57 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 25 13 21,75 5 3 4,25 15 3 14,25 12 4 11,00 9 8 7,00 66 31 58,25 156,968 57 2143 224,433 36 980 172,078 51 1938

58 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 20 14 16,50 11 3 10,25 12 3 11,25 2 4 1,00 2 5 0,75 3 8 1,00 50 37 40,75 155,765 58 2172 177,900 63 1949 153,450 64 2222

59 12321 UMUT YILMAZ 12 27 9 24,75 13 6 11,50 5 4 4,00 1 8 -1,00 4 6 2,50 7 14 3,50 57 47 45,25 155,628 59 2174 185,808 59 1648 160,273 60 2143

60 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 23 15 19,25 14 4 13,00 5 0 5,00 3 9 0,75 2 3 1,25 4 11 1,25 51 42 40,50 154,445 60 2190 177,888 64 1950 153,480 63 2221
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,2 10,8 22,53 12,4 3,1 11,60 13,9 3,7 13,00 3,9 6,5 2,24 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 79,0 39,4 69,19 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

61 12221 SİNA YILMAZ 12A 21 14 17,50 12 4 11,00 8 2 7,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 4 8 2,00 48 38 38,50 153,653 61 2201 175,950 65 1994 147,793 68 2282

62 12342 FURKAN METE 12 27 12 24,00 13 4 12,00 1 0 1,00 2 6 0,50 6 2 5,50 7 8 5,00 56 32 48,00 153,615 62 2202 191,910 56 1509 164,445 57 2069

63 12051 RÜMEYSA TETİK 12 20 13 16,75 14 1 13,75 7 1 6,75 1 5 -0,25 6 6 4,50 4 9 1,75 52 35 43,25 153,380 63 2209 188,203 57 1598 161,410 59 2124

64 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 10 4 9,00 15 5 13,75 17 9 14,75 0 4 -1,00 7 1 6,75 8 15 4,25 57 38 47,50 153,170 64 2211 200,140 52 1347 167,435 56 2019

65 12143 SUDE CİRMAN 12 22 15 18,25 7 3 6,25 10 4 9,00 1 2 0,50 3 3 2,25 4 6 2,50 47 33 38,75 149,773 65 2244 181,633 61 1801 151,428 65 2245

66 12172 SİMGE KARABULUT 12 23 16 19,00 12 4 11,00 5 6 3,50 2 8 0,00 9 6 7,50 5 11 2,25 56 51 43,25 149,140 66 2271 193,425 54 1474 162,590 58 2105

67 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 24 15 20,25 4 3 3,25 11 8 9,00 1 3 0,25 20 16 16,00 9 9 6,75 69 54 55,50 148,195 67 2283 221,118 39 1032 170,650 52 1969

68 12313 EMRE YORULMAZ 12 25 15 21,25 8 4 7,00 2 11 -0,75 6 9 3,75 6 14 2,50 47 53 33,75 141,940 68 2329 174,158 66 2035 148,200 67 2273

69 12400 DAMLA CANLI 12 19 12 16,00 5 7 3,25 4 5 2,75 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 7 9 4,75 3 18 -1,50 43 62 27,50 138,798 69 2340 166,855 67 2147 141,350 69 2312

70 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 18 19 13,25 5 1 4,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 3 7 1,25 36 38 26,50 136,150 70 2348 160,633 70 2226 139,420 70 2322

71 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 12 7 10,25 6 2 5,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 12 2,00 4 4 3,00 4 6 2,50 32 35 23,25 134,913 71 2353 156,508 71 2262 138,143 71 2328

72 12064 HATİCE OKYAY 12 7 24 1,00 3 11 0,25 5 1 4,75 4 9 1,75 2 9 -0,25 11 19 6,25 32 73 13,75 119,673 72 2383 145,110 72 2336 111,243 72 2390
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 23,7 15,3 19,82 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 17 2 16,50 40 0 40,00 30 8 28,00 87 10 84,50 277,000 1 1 189 406,765 1 1 33 360,168 1 1 9

2 12343 RAMAZAN EFE 12 35 3 34,25 28 7 26,25 63 10 60,50 223,033 2 3 637 386,450 1 2 69 291,823 1 2 144

3 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 25 6 23,50 25 7 23,25 50 13 46,75 199,730 2 5 1025 325,965 1 3 209 242,720 1 4 541

4 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN 12A 30 5 28,75 22 9 19,75 52 14 48,50 174,690 10 25 1624 320,345 2 4 240 234,880 3 6 672

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 20 4 19,00 19 10 16,50 39 14 35,50 198,868 3 6 1043 306,323 3 5 314 237,648 2 5 616

6 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 30 2 29,50 13 10 10,50 43 12 40,00 192,468 3 8 1172 306,178 2 6 315 249,108 2 3 463

7 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 19 7 17,25 20 16 16,00 39 23 33,25 193,623 4 7 1151 296,323 4 7 355 224,578 6 9 845

8 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 18 13 14,75 19 18 14,50 37 31 29,25 202,820 1 4 948 294,455 5 8 369 227,145 4 7 803

9 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 23 1 22,75 14 6 12,50 37 7 35,25 179,680 8 20 1505 285,390 6 9 447 222,655 8 13 881

10 12218 ARDA KOÇ 12A 24 11 21,25 9 23 3,25 33 34 24,50 191,480 5 9 1188 278,223 7 10 493 223,060 7 12 871

11 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 17 1 16,75 16 7 14,25 33 8 31,00 188,753 4 10 1255 274,570 3 11 512 223,718 4 11 857

12 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 21 6 19,50 12 15 8,25 33 21 27,75 185,703 8 14 1345 273,378 4 12 522 217,083 6 15 997

13 12199 NİDA ÇINAR 12 25 6 23,50 15 9 12,75 40 15 36,25 168,093 24 35 1784 272,898 5 13 526 209,993 10 20 1148

14 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 15 0 15,00 16 3 15,25 31 3 30,25 182,628 10 17 1429 270,073 6 14 539 212,518 9 19 1085

15 12087 ADİLE ÇAKIR 12 27 8 25,00 12 19 7,25 39 27 32,25 167,489 25 36 1802 268,632 7 15 550 223,961 3 10 852

16 12211 ÇAĞRI KAVÇAK 12A 20 3 19,25 17 9 14,75 37 12 34,00 167,489 11 36 1802 267,507 8 16 560 214,231 9 16 1045

17 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 23 7 21,25 23 7 21,25 185,305 6 15 1352 263,348 9 17 591 225,005 5 8 841

18 12241 NİSANUR AYER 12 16 6 14,50 17 9 14,75 33 15 29,25 174,305 15 26 1630 257,128 8 18 636 198,355 20 30 1376

19 12196 NİSANUR YÜYEN 12 15 4 14,00 10 4 9,00 25 8 23,00 171,613 19 30 1709 252,883 9 19 672 198,343 21 31 1377

20 12171 NİSA NUR SERT 12 18 6 16,50 9 16 5,00 27 22 21,50 176,488 12 22 1586 252,385 10 20 676 213,118 8 18 1073

21 12204 RANA ATLI 12 17 6 15,50 20 12 17,00 37 18 32,50 167,489 25 36 1802 249,282 11 21 705 201,026 13 23 1320

22 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 18 5 16,75 14 9 11,75 32 14 28,50 159,883 38 53 2035 248,703 12 22 710 194,543 22 33 1465

23 12195 SUDENAZ YUMUK 12 19 0 19,00 11 6 9,50 30 6 28,50 158,715 40 55 2054 248,015 13 23 716 201,685 12 22 1309

24 84714 AHMET ARSLAN 12 14 5 12,75 5 2 4,50 19 7 17,25 179,818 11 19 1501 245,758 14 24 740 208,913 11 21 1167

25 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 17 8 15,00 8 16 4,00 25 24 19,00 185,968 7 13 1332 245,330 15 25 744 213,188 7 17 1070

26 12237 ENES ARICI 12 17 7 15,25 12 17 7,75 29 24 23,00 169,393 22 33 1756 241,053 16 26 781 200,908 14 24 1323

27 0 SAKİNE CEYLİN URLU 12 21 7 19,25 2 3 1,25 23 10 20,50 167,489 25 36 1802 238,907 17 27 800 200,331 15 25 1331

28 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 11 5 9,75 11 15 7,25 22 20 17,00 177,300 9 21 1573 238,793 10 28 803 195,195 10 32 1448

29 12042 AYŞENUR DOĞRU 12 15 0 15,00 8 6 6,50 23 6 21,50 161,198 36 50 2009 237,448 18 29 812 198,688 18 28 1367

30 12025 FURKAN  KOS 12 14 10 11,50 12 13 8,75 26 23 20,25 173,233 17 28 1661 236,563 19 30 820 198,623 19 29 1368
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 23,7 15,3 19,82 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

31 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 14 4 13,00 11 5 9,75 25 9 22,75 160,968 14 51 2016 234,013 11 31 852 185,243 11 43 1651

32 12147 RAVZANUR AYTUN 12 9 2 8,50 4 0 4,00 13 2 12,50 174,793 14 24 1623 229,550 20 32 906 189,123 26 37 1567

33 12170 ZEHRA ZAMAN 12 9 4 8,00 10 9 7,75 19 13 15,75 175,325 13 23 1614 228,208 21 33 922 191,065 24 35 1530

34 12173 IRMAK KORKMAZ 12 15 4 14,00 5 7 3,25 20 11 17,25 166,070 30 43 1840 227,330 22 34 940 198,875 17 27 1363

35 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 10 5 8,75 10 5 8,75 20 10 17,50 166,603 28 41 1833 225,448 23 35 967 181,348 33 45 1736

36 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 12 4 11,00 9 8 7,00 21 12 18,00 156,968 41 57 2143 224,433 24 36 980 172,078 38 51 1938

37 12158 HİLAL ALTAN 12 12 8 10,00 11 10 8,50 23 18 18,50 166,553 29 42 1835 223,970 25 37 984 187,553 30 41 1607

38 12144 BEGÜM AKPINAR 12 14 3 13,25 6 8 4,00 20 11 17,25 165,685 31 44 1848 222,150 26 38 1012 199,165 16 26 1354

39 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 20 16 16,00 9 9 6,75 29 25 22,75 148,195 49 67 2283 221,118 27 39 1032 170,650 39 52 1969

40 12229 TALHA GÜRCAN 12 9 3 8,25 4 8 2,00 13 11 10,25 173,965 16 27 1635 220,353 28 40 1039 187,570 29 40 1606

41 12267 EMENTE DOLGUN 12 10 5 8,75 8 7 6,25 18 12 15,00 171,020 20 31 1723 220,120 29 41 1044 188,695 27 38 1576

42 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 0 1 -0,25 8 12 5,00 2 11 -0,75 10 24 4,00 186,078 6 12 1331 219,695 30 42 1049 189,930 25 36 1549

43 12240 BEGÜM SAROHAN 12 11 1 10,75 7 6 5,50 18 7 16,25 161,373 34 48 2005 219,460 31 43 1052 187,058 31 42 1616

44 12301 ARDA YILDIRIM 12A 7 4 6,00 11 7 9,25 18 11 15,25 163,433 13 46 1905 219,383 12 44 1053 175,983 12 48 1851

45 12040 METEHAN TAŞKIN 12 9 3 8,25 9 10 6,50 18 13 14,75 161,320 35 49 2006 213,905 32 45 1120 180,055 34 46 1765

46 12185 NEHİR YÜCE 12 11 3 10,25 5 4 4,00 16 7 14,25 161,765 33 47 1996 213,618 33 46 1124 183,300 32 44 1693

47 12063 SARP SÜTUNÇ 12 8 5 6,75 4 2 3,50 12 7 10,25 165,123 32 45 1858 213,310 34 47 1127 177,038 35 47 1823

48 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 2 0 2,00 9 5 7,75 2 2 1,50 13 7 11,25 172,563 18 29 1681 211,545 35 48 1149 188,203 28 39 1588

49 12284 AHMET COBAN 12 6 5 4,75 5 10 2,50 11 15 7,25 168,278 23 34 1782 209,635 36 49 1176 169,868 40 53 1980

50 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 8 12 5,00 7 11 4,25 15 23 9,25 159,628 39 54 2040 206,518 37 50 1225 167,878 42 55 2008

51 12315 YAĞIZ AYDIN 12 5 10 2,50 6 12 3,00 11 22 5,50 170,260 21 32 1739 201,945 38 51 1306 172,615 36 49 1927

52 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 7 1 6,75 8 15 4,25 15 16 11,00 153,170 16 64 2211 200,140 13 52 1347 167,435 13 56 2019

53 12377 R OKAY AKCAN 12D 3 3 2,25 8 6 6,50 11 9 8,75 158,193 1 56 2120 194,585 1 53 1449 157,358 1 62 2186

54 12172 SİMGE KARABULUT 12 9 6 7,50 5 11 2,25 14 17 9,75 149,140 48 66 2271 193,425 39 54 1474 162,590 44 58 2105

55 12228 KAAN SEMİH KURT 12 6 3 5,25 3 9 0,75 9 12 6,00 160,768 37 52 2019 193,328 40 55 1477 168,353 41 54 2002

56 12342 FURKAN METE 12 6 2 5,50 7 8 5,00 13 10 10,50 153,615 45 62 2202 191,910 41 56 1509 164,445 43 57 2069

57 12051 RÜMEYSA TETİK 12 6 6 4,50 4 9 1,75 10 15 6,25 153,380 46 63 2209 188,203 42 57 1598 161,410 45 59 2124

58 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 20 12 17,00 18 10 15,50 2 8 0,00 1 3 0,25 41 33 32,75 267,759 1 2 249 187,397 43 58 1616 217,634 5 14 985

59 12321 UMUT YILMAZ 12 4 6 2,50 7 14 3,50 11 20 6,00 155,628 43 59 2174 185,808 44 59 1648 160,273 46 60 2143

60 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 11 4 10,00 6 5 4,75 5 5 3,75 22 14 18,50 183,370 9 16 1413 184,748 45 60 1676 191,765 23 34 1515
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 23,7 15,3 19,82 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

61 12143 SUDE CİRMAN 12 3 3 2,25 4 6 2,50 7 9 4,75 149,773 47 65 2244 181,633 46 61 1801 151,428 49 65 2245

62 12113 OSMAN EGE DEMİREL 12A 1 14 -2,50 1 3 0,25 2 17 -2,25 167,489 11 36 1802 179,047 14 62 1911 157,936 14 61 2178

63 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 2 5 0,75 3 8 1,00 5 13 1,75 155,765 42 58 2172 177,900 47 63 1949 153,450 48 64 2222

64 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 2 3 1,25 4 11 1,25 6 14 2,50 154,445 44 60 2190 177,888 48 64 1950 153,480 47 63 2221

65 12221 SİNA YILMAZ 12A 0 3 -0,75 4 8 2,00 4 11 1,25 153,653 15 61 2201 175,950 15 65 1994 147,793 16 68 2282

66 12313 EMRE YORULMAZ 12 6 9 3,75 6 14 2,50 12 23 6,25 141,940 50 68 2329 174,158 49 66 2035 148,200 50 67 2273

67 12400 DAMLA CANLI 12 0 1 -0,25 1 2 0,50 7 9 4,75 3 18 -1,50 11 30 3,50 138,798 51 69 2340 166,855 50 67 2147 141,350 51 69 2312

68 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 4 5 2,75 13 9 10,75 3 7 1,25 6 12 3,00 26 33 17,75 181,225 7 18 1465 165,435 16 68 2161 149,780 15 66 2263

69 12403 AYŞE AYDIN 12 11 8 9,00 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 21 18 16,50 187,440 5 11 1294 164,300 51 69 2175 172,110 37 50 1937

70 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 4 4 3,00 3 7 1,25 7 11 4,25 136,150 52 70 2348 160,633 52 70 2226 139,420 52 70 2322

71 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 5 12 2,00 4 4 3,00 4 6 2,50 13 22 7,50 134,913 17 71 2353 156,508 17 71 2262 138,143 17 71 2328

72 12064 HATİCE OKYAY 12 2 9 -0,25 11 19 6,25 13 28 6,00 119,673 53 72 2383 145,110 53 72 2336 111,243 53 72 2390
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 23,7 15,3 19,82 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 17 2 16,50 40 0 40,00 30 8 28,00 87 10 84,50 277,000 1 1 189 406,765 1 1 33 360,168 1 1 9

2 12343 RAMAZAN EFE 12 35 3 34,25 28 7 26,25 63 10 60,50 223,033 2 3 637 386,450 1 2 69 291,823 1 2 144

3 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 30 2 29,50 13 10 10,50 43 12 40,00 192,468 3 8 1172 306,178 2 6 315 249,108 2 3 463

4 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 25 6 23,50 25 7 23,25 50 13 46,75 199,730 2 5 1025 325,965 1 3 209 242,720 1 4 541

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 20 4 19,00 19 10 16,50 39 14 35,50 198,868 3 6 1043 306,323 3 5 314 237,648 2 5 616

6 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN 12A 30 5 28,75 22 9 19,75 52 14 48,50 174,690 10 25 1624 320,345 2 4 240 234,880 3 6 672

7 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 18 13 14,75 19 18 14,50 37 31 29,25 202,820 1 4 948 294,455 5 8 369 227,145 4 7 803

8 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 23 7 21,25 23 7 21,25 185,305 6 15 1352 263,348 9 17 591 225,005 5 8 841

9 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 19 7 17,25 20 16 16,00 39 23 33,25 193,623 4 7 1151 296,323 4 7 355 224,578 6 9 845

10 12087 ADİLE ÇAKIR 12 27 8 25,00 12 19 7,25 39 27 32,25 167,489 25 36 1802 268,632 7 15 550 223,961 3 10 852

11 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 17 1 16,75 16 7 14,25 33 8 31,00 188,753 4 10 1255 274,570 3 11 512 223,718 4 11 857

12 12218 ARDA KOÇ 12A 24 11 21,25 9 23 3,25 33 34 24,50 191,480 5 9 1188 278,223 7 10 493 223,060 7 12 871

13 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 23 1 22,75 14 6 12,50 37 7 35,25 179,680 8 20 1505 285,390 6 9 447 222,655 8 13 881

14 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 20 12 17,00 18 10 15,50 2 8 0,00 1 3 0,25 41 33 32,75 267,759 1 2 249 187,397 43 58 1616 217,634 5 14 985

15 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 21 6 19,50 12 15 8,25 33 21 27,75 185,703 8 14 1345 273,378 4 12 522 217,083 6 15 997

16 12211 ÇAĞRI KAVÇAK 12A 20 3 19,25 17 9 14,75 37 12 34,00 167,489 11 36 1802 267,507 8 16 560 214,231 9 16 1045

17 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 17 8 15,00 8 16 4,00 25 24 19,00 185,968 7 13 1332 245,330 15 25 744 213,188 7 17 1070

18 12171 NİSA NUR SERT 12 18 6 16,50 9 16 5,00 27 22 21,50 176,488 12 22 1586 252,385 10 20 676 213,118 8 18 1073

19 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 15 0 15,00 16 3 15,25 31 3 30,25 182,628 10 17 1429 270,073 6 14 539 212,518 9 19 1085

20 12199 NİDA ÇINAR 12 25 6 23,50 15 9 12,75 40 15 36,25 168,093 24 35 1784 272,898 5 13 526 209,993 10 20 1148

21 84714 AHMET ARSLAN 12 14 5 12,75 5 2 4,50 19 7 17,25 179,818 11 19 1501 245,758 14 24 740 208,913 11 21 1167

22 12195 SUDENAZ YUMUK 12 19 0 19,00 11 6 9,50 30 6 28,50 158,715 40 55 2054 248,015 13 23 716 201,685 12 22 1309

23 12204 RANA ATLI 12 17 6 15,50 20 12 17,00 37 18 32,50 167,489 25 36 1802 249,282 11 21 705 201,026 13 23 1320

24 12237 ENES ARICI 12 17 7 15,25 12 17 7,75 29 24 23,00 169,393 22 33 1756 241,053 16 26 781 200,908 14 24 1323

25 0 SAKİNE CEYLİN URLU 12 21 7 19,25 2 3 1,25 23 10 20,50 167,489 25 36 1802 238,907 17 27 800 200,331 15 25 1331

26 12144 BEGÜM AKPINAR 12 14 3 13,25 6 8 4,00 20 11 17,25 165,685 31 44 1848 222,150 26 38 1012 199,165 16 26 1354

27 12173 IRMAK KORKMAZ 12 15 4 14,00 5 7 3,25 20 11 17,25 166,070 30 43 1840 227,330 22 34 940 198,875 17 27 1363

28 12042 AYŞENUR DOĞRU 12 15 0 15,00 8 6 6,50 23 6 21,50 161,198 36 50 2009 237,448 18 29 812 198,688 18 28 1367

29 12025 FURKAN  KOS 12 14 10 11,50 12 13 8,75 26 23 20,25 173,233 17 28 1661 236,563 19 30 820 198,623 19 29 1368

30 12241 NİSANUR AYER 12 16 6 14,50 17 9 14,75 33 15 29,25 174,305 15 26 1630 257,128 8 18 636 198,355 20 30 1376
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 23,7 15,3 19,82 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

31 12196 NİSANUR YÜYEN 12 15 4 14,00 10 4 9,00 25 8 23,00 171,613 19 30 1709 252,883 9 19 672 198,343 21 31 1377

32 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 11 5 9,75 11 15 7,25 22 20 17,00 177,300 9 21 1573 238,793 10 28 803 195,195 10 32 1448

33 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 18 5 16,75 14 9 11,75 32 14 28,50 159,883 38 53 2035 248,703 12 22 710 194,543 22 33 1465

34 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 11 4 10,00 6 5 4,75 5 5 3,75 22 14 18,50 183,370 9 16 1413 184,748 45 60 1676 191,765 23 34 1515

35 12170 ZEHRA ZAMAN 12 9 4 8,00 10 9 7,75 19 13 15,75 175,325 13 23 1614 228,208 21 33 922 191,065 24 35 1530

36 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 0 1 -0,25 8 12 5,00 2 11 -0,75 10 24 4,00 186,078 6 12 1331 219,695 30 42 1049 189,930 25 36 1549

37 12147 RAVZANUR AYTUN 12 9 2 8,50 4 0 4,00 13 2 12,50 174,793 14 24 1623 229,550 20 32 906 189,123 26 37 1567

38 12267 EMENTE DOLGUN 12 10 5 8,75 8 7 6,25 18 12 15,00 171,020 20 31 1723 220,120 29 41 1044 188,695 27 38 1576

39 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 2 0 2,00 9 5 7,75 2 2 1,50 13 7 11,25 172,563 18 29 1681 211,545 35 48 1149 188,203 28 39 1588

40 12229 TALHA GÜRCAN 12 9 3 8,25 4 8 2,00 13 11 10,25 173,965 16 27 1635 220,353 28 40 1039 187,570 29 40 1606

41 12158 HİLAL ALTAN 12 12 8 10,00 11 10 8,50 23 18 18,50 166,553 29 42 1835 223,970 25 37 984 187,553 30 41 1607

42 12240 BEGÜM SAROHAN 12 11 1 10,75 7 6 5,50 18 7 16,25 161,373 34 48 2005 219,460 31 43 1052 187,058 31 42 1616

43 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 14 4 13,00 11 5 9,75 25 9 22,75 160,968 14 51 2016 234,013 11 31 852 185,243 11 43 1651

44 12185 NEHİR YÜCE 12 11 3 10,25 5 4 4,00 16 7 14,25 161,765 33 47 1996 213,618 33 46 1124 183,300 32 44 1693

45 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 10 5 8,75 10 5 8,75 20 10 17,50 166,603 28 41 1833 225,448 23 35 967 181,348 33 45 1736

46 12040 METEHAN TAŞKIN 12 9 3 8,25 9 10 6,50 18 13 14,75 161,320 35 49 2006 213,905 32 45 1120 180,055 34 46 1765

47 12063 SARP SÜTUNÇ 12 8 5 6,75 4 2 3,50 12 7 10,25 165,123 32 45 1858 213,310 34 47 1127 177,038 35 47 1823

48 12301 ARDA YILDIRIM 12A 7 4 6,00 11 7 9,25 18 11 15,25 163,433 13 46 1905 219,383 12 44 1053 175,983 12 48 1851

49 12315 YAĞIZ AYDIN 12 5 10 2,50 6 12 3,00 11 22 5,50 170,260 21 32 1739 201,945 38 51 1306 172,615 36 49 1927

50 12403 AYŞE AYDIN 12 11 8 9,00 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 21 18 16,50 187,440 5 11 1294 164,300 51 69 2175 172,110 37 50 1937

51 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 12 4 11,00 9 8 7,00 21 12 18,00 156,968 41 57 2143 224,433 24 36 980 172,078 38 51 1938

52 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 20 16 16,00 9 9 6,75 29 25 22,75 148,195 49 67 2283 221,118 27 39 1032 170,650 39 52 1969

53 12284 AHMET COBAN 12 6 5 4,75 5 10 2,50 11 15 7,25 168,278 23 34 1782 209,635 36 49 1176 169,868 40 53 1980

54 12228 KAAN SEMİH KURT 12 6 3 5,25 3 9 0,75 9 12 6,00 160,768 37 52 2019 193,328 40 55 1477 168,353 41 54 2002

55 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 8 12 5,00 7 11 4,25 15 23 9,25 159,628 39 54 2040 206,518 37 50 1225 167,878 42 55 2008

56 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 7 1 6,75 8 15 4,25 15 16 11,00 153,170 16 64 2211 200,140 13 52 1347 167,435 13 56 2019

57 12342 FURKAN METE 12 6 2 5,50 7 8 5,00 13 10 10,50 153,615 45 62 2202 191,910 41 56 1509 164,445 43 57 2069

58 12172 SİMGE KARABULUT 12 9 6 7,50 5 11 2,25 14 17 9,75 149,140 48 66 2271 193,425 39 54 1474 162,590 44 58 2105

59 12051 RÜMEYSA TETİK 12 6 6 4,50 4 9 1,75 10 15 6,25 153,380 46 63 2209 188,203 42 57 1598 161,410 45 59 2124

60 12321 UMUT YILMAZ 12 4 6 2,50 7 14 3,50 11 20 6,00 155,628 43 59 2174 185,808 44 59 1648 160,273 46 60 2143
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 23,7 15,3 19,82 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

61 12113 OSMAN EGE DEMİREL 12A 1 14 -2,50 1 3 0,25 2 17 -2,25 167,489 11 36 1802 179,047 14 62 1911 157,936 14 61 2178

62 12377 R OKAY AKCAN 12D 3 3 2,25 8 6 6,50 11 9 8,75 158,193 1 56 2120 194,585 1 53 1449 157,358 1 62 2186

63 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 2 3 1,25 4 11 1,25 6 14 2,50 154,445 44 60 2190 177,888 48 64 1950 153,480 47 63 2221

64 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 2 5 0,75 3 8 1,00 5 13 1,75 155,765 42 58 2172 177,900 47 63 1949 153,450 48 64 2222

65 12143 SUDE CİRMAN 12 3 3 2,25 4 6 2,50 7 9 4,75 149,773 47 65 2244 181,633 46 61 1801 151,428 49 65 2245

66 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 4 5 2,75 13 9 10,75 3 7 1,25 6 12 3,00 26 33 17,75 181,225 7 18 1465 165,435 16 68 2161 149,780 15 66 2263

67 12313 EMRE YORULMAZ 12 6 9 3,75 6 14 2,50 12 23 6,25 141,940 50 68 2329 174,158 49 66 2035 148,200 50 67 2273

68 12221 SİNA YILMAZ 12A 0 3 -0,75 4 8 2,00 4 11 1,25 153,653 15 61 2201 175,950 15 65 1994 147,793 16 68 2282

69 12400 DAMLA CANLI 12 0 1 -0,25 1 2 0,50 7 9 4,75 3 18 -1,50 11 30 3,50 138,798 51 69 2340 166,855 50 67 2147 141,350 51 69 2312

70 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 4 4 3,00 3 7 1,25 7 11 4,25 136,150 52 70 2348 160,633 52 70 2226 139,420 52 70 2322

71 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 5 12 2,00 4 4 3,00 4 6 2,50 13 22 7,50 134,913 17 71 2353 156,508 17 71 2262 138,143 17 71 2328

72 12064 HATİCE OKYAY 12 2 9 -0,25 11 19 6,25 13 28 6,00 119,673 53 72 2383 145,110 53 72 2336 111,243 53 72 2390
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 72 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 1,0 0,6 0,82 0,5 0,4 0,45 12,9 5,3 11,53 9,3 9,0 7,02 23,7 15,3 19,82 171,580 231,110 191,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 17 2 16,50 40 0 40,00 30 8 28,00 87 10 84,50 277,000 1 1 189 406,765 1 1 33 360,168 1 1 9

2 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 20 12 17,00 18 10 15,50 2 8 0,00 1 3 0,25 41 33 32,75 267,759 1 2 249 187,397 43 58 1616 217,634 5 14 985

3 12403 AYŞE AYDIN 12 11 8 9,00 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 21 18 16,50 187,440 5 11 1294 164,300 51 69 2175 172,110 37 50 1937

4 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 0 1 -0,25 8 12 5,00 2 11 -0,75 10 24 4,00 186,078 6 12 1331 219,695 30 42 1049 189,930 25 36 1549

5 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 11 4 10,00 6 5 4,75 5 5 3,75 22 14 18,50 183,370 9 16 1413 184,748 45 60 1676 191,765 23 34 1515

6 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 4 5 2,75 13 9 10,75 3 7 1,25 6 12 3,00 26 33 17,75 181,225 7 18 1465 165,435 16 68 2161 149,780 15 66 2263

7 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 2 0 2,00 9 5 7,75 2 2 1,50 13 7 11,25 172,563 18 29 1681 211,545 35 48 1149 188,203 28 39 1588

8 12400 DAMLA CANLI 12 0 1 -0,25 1 2 0,50 7 9 4,75 3 18 -1,50 11 30 3,50 138,798 51 69 2340 166,855 50 67 2147 141,350 51 69 2312

9 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 5 12 2,00 4 4 3,00 4 6 2,50 13 22 7,50 134,913 17 71 2353 156,508 17 71 2262 138,143 17 71 2328
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE ÇAKIR 12087 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,489 201,990 25 36 357 441 1802

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
268,632 227,720 7 15 149 158 550

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
223,961 211,730 3 10 184 211 852

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,51 56

Tarih-1 5 3 1 2,65 53

Coğrafya-1 5 3 1 2,53 51

Felsefe 5 3 1 2,62 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,69 74

TYT Sosyal 20 12 3 11,49 57

Matematik-1 30 12 3 11,33 38

Geometri 10 2 0 1,63 16

TYT Matematik 40 14 4 12,96 32

Fizik 7 1 3 0,72 10

Kimya 7 2 2 1,18 17

Biyoloji 6 1 2 0,32 5

TYT Fen 20 4 7 2,22 11

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 27 8 25,00 63 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 6 0,50 4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 12 19 7,25 18 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 94 51 81,43 29 64,82 69,20 76,97

Matematik AbDDCAECcd cCCEaD ACDBEDABDAABC cBEb D c

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDbaeeD C   da E Dea edb  bACadcdccEbEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARSLAN 84714 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,818 201,990 11 19 269 343 1501

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
245,758 227,720 14 24 194 216 740

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
208,913 211,730 11 21 240 289 1167

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 12 2 11,50 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 9 0 9,00 45

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 14 5 12,75 32 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 5 2 4,50 11 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 81 16 77,00 28 64,82 69,20 76,97

Matematik DeED CeEBbE a C DB  AD c     A C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri  b eC   D   B        B            E     

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET COBAN 12284 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,278 201,990 23 34 349 433 1782

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
209,635 227,720 36 49 302 362 1176

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
169,868 211,730 40 53 409 547 1980

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 6 5 4,75 12 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 67 40 57,00 20 64,82 69,20 76,97

Matematik bA D   a    a   D   e         BC  D c   

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C dbCB          C a        b   cd  cbdBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜMÜŞTEKİN 12104 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,563 201,990 18 29 315 395 1681

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
211,545 227,720 35 48 294 352 1149

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
188,203 211,730 28 39 338 420 1588

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 11 3 10,25 34

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,12 1,14

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 0,11 2,34

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,35 0,40 2,42

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,17 0,19 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 0,71 0,82 7,16

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 9 5 7,75 19 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 67 30 59,50 21 64,82 69,20 76,97

Edebiyat-Sosyal-1                                A    B   

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Matematik AbaDCAE    B   dD  a B        C    d    

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  CD  ea                                 

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYDIN 12403 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,440 201,990 5 11 230 297 1294

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
164,300 227,720 51 69 451 620 2175

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
172,110 211,730 37 50 401 528 1937

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 5 4 4,00 13

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,12 0,12 1,14

Edebiyat 18 2 4 1,00 6 0,08 0,11 2,34

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,35 0,40 2,42

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,17 0,19 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 8 9,00 23 0,71 0,82 7,16

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,09 0,11 1,09

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 0,17 0,14 1,23

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,02 0,43

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,03 0,09 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,07 0,08 0,76

Sosyal-2 40 7 4 6,00 15 0,41 0,45 4,00

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 3 3 2,25 6 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 55 44 44,00 16 64,82 69,20 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 AaCBE cc  A E      b   daA bE  Cb   D  C

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Sosyal-2    CC B    e D e    D     a C      dE   

Cevap Anahtarı B ADECCEBEBEDABDAABCCEDEAACCCBCBDDCCDCEBCA

Matematik  Ad   AEa           d                   

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri a    ae                                 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0
Şiirde Tema 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Cümlede Kavramlar 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12157 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,195 201,990 49 67 462 632 2283

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
221,118 227,720 27 39 267 309 1032

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
170,650 211,730 39 52 407 540 1969

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16

Matematik-1 30 11 8 9,00 30

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Matematik-2 30 13 13 9,75 33 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 7 3 6,25 63 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 20 16 16,00 40 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 9 9 6,75 17 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 69 54 55,50 20 64,82 69,20 76,97

Matematik DeEDCCAca aBaed c E dDbAaABeeABeABDEEcCd

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEaDCcc b E                 eeADa Eeb B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 12202 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,753 201,990 4 10 219 284 1255

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
274,570 227,720 3 11 130 139 512

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
223,718 211,730 4 11 185 213 857

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 17 1 16,75 42 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 6 0 6,00 46 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 16 7 14,25 36 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 105 26 98,50 35 64,82 69,20 76,97

Matematik AEDDC    E B   aDC  DBE A D   C B    D  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cC   d       dC    BB   DADCAdCAcBBbEbEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR DOĞRU 12042 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,198 201,990 36 50 400 490 2009

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
237,448 227,720 18 29 209 235 812

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
198,688 211,730 18 28 278 345 1367

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 15 0 15,00 50 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 15 0 15,00 38 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 3 2 2,50 19 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 73 31 65,25 23 64,82 69,20 76,97

Matematik AEDDCAECDEB C          D  D  B          

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  C aB d     D  Ab  BBb      A a     Ee  

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM AKPINAR 12144 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,685 201,990 31 44 376 462 1848

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
222,150 227,720 26 38 263 304 1012

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
199,165 211,730 16 26 276 341 1354

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 6 12 3,00 15

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 14 3 13,25 33 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 2 0,50 4 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 75 40 65,00 23 64,82 69,20 76,97

Matematik DAEDdCAEB E Ed    E A     B  A a        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri Ccb           c b           bbAD aE  EBb

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM MALKOÇ 12079 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,370 201,990 9 16 249 321 1413

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
184,748 227,720 45 60 386 497 1676

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
191,765 211,730 23 34 320 396 1515

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 8 8 6,00 20

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,12 0,12 1,14

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,08 0,11 2,34

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,35 0,40 2,42

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,17 0,19 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 4 10,00 25 0,71 0,82 7,16

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 6 5 4,75 12 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 64 37 54,75 20 64,82 69,20 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 a eAB E      a          ED C BaABE    C 

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Matematik e D  AE  a      D   b   A     C    e  d 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ca           d      B      b   ADd  E  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SAROHAN 12240 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,373 201,990 34 48 398 488 2005

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
219,460 227,720 31 43 274 320 1052

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
187,058 211,730 31 42 345 434 1616

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 11 1 10,75 27 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 3 2,25 16 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 69 35 60,25 22 64,82 69,20 76,97

Matematik AEDDCAE D       D   DB    b             

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  CDCed     d  a     B          A   eEe B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA CANLI 12400 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,798 201,990 51 69 480 655 2340

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
166,855 227,720 50 67 444 613 2147

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
141,350 211,730 51 69 473 649 2312

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16

Matematik-1 30 2 4 1,00 3

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,12 1,14

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,08 0,11 2,34

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,35 0,40 2,42

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,17 0,19 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 0,71 0,82 7,16

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,09 0,11 1,09

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,17 0,14 1,23

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,02 0,43

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,09 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,08 0,76

Sosyal-2 40 1 2 0,50 1 0,41 0,45 4,00

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 7 9 4,75 12 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 8 -2,00 -15 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 3 18 -1,50 -4 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 43 62 27,50 10 64,82 69,20 76,97

Edebiyat-Sosyal-1        c                                

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Sosyal-2 d   b        E                          

Cevap Anahtarı A CCEADEBEDBEBDEACEDABCAACACBCBCDDCCBDCACE

Matematik A Da cE c  a bbE    b       A    B  bD a

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  CeCeed    Eed  ca eebed e   e  c  dc   

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMENTE DOLGUN 12267 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,020 201,990 20 31 327 409 1723

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
220,120 227,720 29 41 271 316 1044

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
188,695 211,730 27 38 335 417 1576

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 15 2 14,50 48

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 10 5 8,75 22 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 1 1,75 13 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 8 7 6,25 16 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 76 35 67,25 24 64,82 69,20 76,97

Matematik DcE  CAbB   a   bB  AD    B c  C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C d     a d e     Bb B        AeeCE   BD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR TÜRK 12115 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,883 201,990 38 53 407 497 2035

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
248,703 227,720 12 22 185 205 710

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
194,543 211,730 22 33 309 381 1465

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 18 5 16,75 42 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 7 2 6,50 46 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 14 9 11,75 29 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 81 40 71,00 25 64,82 69,20 76,97

Matematik AEeDbAEC  Bc   EDC  DBE b D A C BB b    

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDbe CD    DBC d   B   e    ed cBBAEedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YORULMAZ 12313 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,940 201,990 50 68 476 650 2329

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
174,158 227,720 49 66 428 590 2035

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
148,200 211,730 50 67 462 637 2273

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 6 9 3,75 9 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 6 14 2,50 6 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 47 53 33,75 12 64,82 69,20 76,97

Matematik aAcbaCdEc a aC  D            A e        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri e CDed      d b b B b       a AcceE bbBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARICI 12237 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,393 201,990 22 33 336 419 1756

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
241,053 227,720 16 26 202 227 781

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
200,908 211,730 14 24 268 331 1323

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 4 12 1,00 5

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 17 7 15,25 38 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 89 61 73,75 26 64,82 69,20 76,97

Matematik DAED CAEB E a C cBE ADb de    BC eD  b  

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECedaeBb   B d e   cd e D CCceDeaEBdEaa

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN  KOS 12025 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,233 201,990 17 28 312 392 1661

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
236,563 227,720 19 30 213 239 820

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
198,623 211,730 19 29 279 346 1368

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 7 12 4,00 20

Matematik-2 30 13 10 10,50 35 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 14 10 11,50 29 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 88 55 74,25 27 64,82 69,20 76,97

Matematik DedDdCAEa c a abDBEDAD ca BD   C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CbbDCd BD   e E e c  e e    beAD CEebEBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 2 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN METE 12342 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,615 201,990 45 62 440 609 2202

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
191,910 227,720 41 56 357 449 1509

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
164,445 211,730 43 57 429 574 2069

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 6 2 5,50 14 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 56 32 48,00 17 64,82 69,20 76,97

Matematik  c D CAa            A       BA          

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C CDa c    cd c    a            dCE AdB 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE OKYAY 12064 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
119,673 201,990 53 72 496 672 2383

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
145,110 227,720 53 72 485 660 2336

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
111,243 211,730 53 72 498 674 2390

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1

Matematik-1 30 5 1 4,75 16

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 1 8 -1,00 -3 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 2 9 -0,25 -1 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 4 1,00 8 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 11 19 6,25 16 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 32 73 13,75 5 64,82 69,20 76,97

Matematik  e cC  aa       b b     d  c  dC        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CcCDddd D ded E  Ada e   e aCeAeeeEeeEBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ALTAN 12158 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,553 201,990 29 42 370 455 1835

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
223,970 227,720 25 37 255 295 984

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
187,553 211,730 30 41 344 429 1607

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 8 5 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 12 8 10,00 25 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 78 44 67,00 24 64,82 69,20 76,97

Matematik DAEbCCAEB E ab  DB  b   a abe  C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEdcCce D   d   C c         CbAaBdE  EBb

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR AYDEMİR 12291 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,603 201,990 28 41 369 454 1833

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
225,448 227,720 23 35 249 289 967

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
181,348 211,730 33 45 363 466 1736

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 10 5 8,75 22 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 2 3,50 25 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 1 1,75 13 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 10 5 8,75 22 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 72 24 66,00 24 64,82 69,20 76,97

Matematik e  DCAcb E    a     DB    DA dC B       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDC  a      ea     B C          B AEedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 12197 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,703 201,990 8 14 238 307 1345

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
273,378 227,720 4 12 134 143 522

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
217,083 211,730 6 15 214 251 997

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 24 2 23,50 78

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 2 8 0,00 0

Matematik-2 30 14 6 12,50 42 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 21 6 19,50 49 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 5 7 3,25 23 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 3 5 1,75 13 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 12 15 8,25 21 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 104 46 92,50 33 64,82 69,20 76,97

Matematik aAE  C EBDE c  bDec AD  C aDBA CABDEE  A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri  ECDdac DcdbdCdaC BD e  da  bAA  dE e B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KORKMAZ 12173 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,070 201,990 30 43 371 457 1840

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
227,330 227,720 22 34 243 280 940

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
198,875 211,730 17 27 277 344 1363

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 12 2 11,50 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 2 8 0,00 0

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 15 4 14,00 35 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 0 1,00 7 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 73 30 65,50 23 64,82 69,20 76,97

Matematik A DDCAbC   cC  bD   DB   BD ABCb        

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  C            d  a  B e b  b Cd     Ee B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL MERT BÖÇÜK 12337 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,759 201,990 1 2 38 45 249

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
187,397 227,720 43 58 375 481 1616

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
217,634 211,730 5 14 211 247 985

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,51 56

Tarih-1 5 3 1 2,65 53

Coğrafya-1 5 3 1 2,53 51

Felsefe 5 3 1 2,62 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,69 74

TYT Sosyal 20 12 3 11,49 57

Matematik-1 30 12 3 11,33 38

Geometri 10 2 0 1,63 16

TYT Matematik 40 14 4 12,96 32

Fizik 7 1 3 0,72 10

Kimya 7 2 2 1,18 17

Biyoloji 6 1 2 0,32 5

TYT Fen 20 4 7 2,22 11

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,12 0,12 1,14

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 0,08 0,11 2,34

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,35 0,40 2,42

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,17 0,19 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 0,71 0,82 7,16

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 0,09 0,11 1,09

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,17 0,14 1,23

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,05 0,02 0,43

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,03 0,09 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,07 0,08 0,76

Sosyal-2 40 18 10 15,50 39 0,41 0,45 4,00

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 2 8 0,00 0 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 96 57 81,93 29 64,82 69,20 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 beBAdcE    dcC c Ec  dBbEDACDeCABECDBdCA

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Sosyal-2  CddbdcEDBcBDE d DeBCA C  BCe  D  aD  CE

Cevap Anahtarı A CCEADEBEDBEBDEACEDABCAACACBCBCDDCCBDCACE

Matematik dccbdc  c B C        a                  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  Ccb b                                  

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Mesneviler 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN SEMİH KURT 12228 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,768 201,990 37 52 404 494 2019

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
193,328 227,720 40 55 353 444 1477

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
168,353 211,730 41 54 417 558 2002

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 6 3 5,25 13 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 59 39 49,25 18 64,82 69,20 76,97

Matematik  Aaa aAEB      E               C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri   Ceaac     e              b dA   b b B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRATA GÜMÜŞDERE 12208 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,765 201,990 42 58 427 595 2172

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
177,900 227,720 47 63 414 553 1949

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
153,450 211,730 48 64 452 621 2222

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 2 5 0,75 2 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 50 37 40,75 15 64,82 69,20 76,97

Matematik ce    AaB   a   a                       

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CcbDda  e   d                   d c   B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH EREN KURŞUN 12168 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,078 201,990 6 12 235 303 1331

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
219,695 227,720 30 42 272 318 1049

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
189,930 211,730 25 36 328 408 1549

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,09 0,11 1,09

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,17 0,14 1,23

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,02 0,43

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,09 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,08 0,76

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 0,41 0,45 4,00

Matematik-2 30 5 11 2,25 8 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 8 12 5,00 13 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 2 11 -0,75 -2 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 80 40 70,00 25 64,82 69,20 76,97

Sosyal-2                           e             

Cevap Anahtarı A CCEADEBEDBEBDEACEDABCAACACBCBCDDCCBDCACE

Matematik ebDaCdae c dCb aD       A  b  C  BE   c 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cCadcd a     da     Ba             c   d

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÇİÇEK 12282 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,468 201,990 3 8 201 263 1172

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
306,178 227,720 2 6 77 80 315

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
249,108 211,730 2 3 100 115 463

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 30 2 29,50 74 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 119 33 110,75 40 64,82 69,20 76,97

Matematik DAEDCCAEB E E   DBcDcDCA ABDBABCABD E CA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECcCcc e   c EcC e        Cb AcBaE AEB 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN TAŞKIN 12040 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,320 201,990 35 49 399 489 2006

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
213,905 227,720 32 45 286 340 1120

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
180,055 211,730 34 46 372 477 1765

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 10 5 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 9 3 8,25 21 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 3 2,25 16 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 70 45 58,75 21 64,82 69,20 76,97

Matematik AE DCAE    c Cb    aDB                  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  CeCdA a      d E  Bad     bbe A B  Ee B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN ALKAN 12201 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,445 201,990 44 60 435 604 2190

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
177,888 227,720 48 64 415 554 1950

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
153,480 211,730 47 63 451 620 2221

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 5 0 5,00 17

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 2 3 1,25 3 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 2 5 0,75 5 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 51 42 40,50 14 64,82 69,20 76,97

Matematik Db  b A      b                          

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C Ce e  e d e     c            Da E bdde

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YÜCE 12185 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,765 201,990 33 47 394 484 1996

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
213,618 227,720 33 46 287 341 1124

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
183,300 211,730 32 44 355 454 1693

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 11 3 10,25 26 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 64 21 58,75 21 64,82 69,20 76,97

Matematik DAEDdCAEc   a   D    D       A C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CdC         d                  c  E  EBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA ÇINAR 12199 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,093 201,990 24 35 350 434 1784

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
272,898 227,720 5 13 136 145 526

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
209,993 211,730 10 20 239 285 1148

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 11 8 9,00 30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 25 6 23,50 59 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 6 5 4,75 34 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 3 2 2,50 19 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 96 40 86,00 31 64,82 69,20 76,97

Matematik AEDDC aCDEdBb EEDd  DB ccBDAA C   ECADED

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCe eDe  dDcC   D dbC     Ae A   eEDEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SERT 12171 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,488 201,990 12 22 297 375 1586

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
252,385 227,720 10 20 175 193 676

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
213,118 211,730 8 18 226 266 1073

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 18 6 16,50 41 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 5 0,75 6 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 9 16 5,00 13 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 90 46 78,50 28 64,82 69,20 76,97

Matematik A eDCAaC  BaC EbDC eDaE ABD A C      D  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECeCddaD     d ec bBBc d   beaCd   bEeE 

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYER 12241 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,305 201,990 15 26 306 386 1630

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
257,128 227,720 8 18 165 183 636

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
198,355 211,730 20 30 284 351 1376

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 16 6 14,50 36 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 6 3 5,25 38 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 3 1 2,75 21 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 96 46 84,50 30 64,82 69,20 76,97

Matematik DcEDaC EB E b    Bb AD       AcC BDbE  A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDC c D  bd E C B    e   CCAAcBeEaAdBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YÜYEN 12196 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,613 201,990 19 30 323 405 1709

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
252,883 227,720 9 19 173 191 672

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
198,343 211,730 21 31 285 352 1377

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

Matematik-1 30 13 4 12,00 40

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 15 4 14,00 35 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 1 3,75 27 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 4 0 4,00 31 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 84 33 75,75 27 64,82 69,20 76,97

Matematik DeE    d DE dC EDB   De   BDB  C  DE    

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C  D B  D   e  BCA   B      b     E b Be

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN EFE 12343 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,033 201,990 2 3 91 127 637

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
386,450 227,720 1 2 21 22 69

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
291,823 211,730 1 2 37 40 144

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 35 3 34,25 86 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 8 3 7,25 52 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 9 2 8,50 65 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 28 7 26,25 66 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 162 20 157,00 56 64,82 69,20 76,97

Matematik AEDDCAECDE eCC EDCACbBEDABDAABCABBEaADED

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  CDCacCDeC  DBaAdBDBBEC D DCACCADBBcEeEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RANA ATLI 12204 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,489 201,990 25 36 357 441 1802

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
249,282 227,720 11 21 182 202 705

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
201,026 211,730 13 23 267 329 1320

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,51 56

Tarih-1 5 3 1 2,65 53

Coğrafya-1 5 3 1 2,53 51

Felsefe 5 3 1 2,62 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,69 74

TYT Sosyal 20 12 3 11,49 57

Matematik-1 30 12 3 11,33 38

Geometri 10 2 0 1,63 16

TYT Matematik 40 14 4 12,96 32

Fizik 7 1 3 0,72 10

Kimya 7 2 2 1,18 17

Biyoloji 6 1 2 0,32 5

TYT Fen 20 4 7 2,22 11

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 17 6 15,50 39 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 5 6 3,50 25 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 4 4 3,00 23 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 92 42 81,68 29 64,82 69,20 76,97

Matematik eEDDCAaC E B dbbD  CDBa   D ABC B       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri EaDCd aDB ad dCAb  Ba   aAaCACCADBBdEeEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR AYTUN 12147 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,793 201,990 14 24 304 384 1623

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
229,550 227,720 20 32 235 270 906

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
189,123 211,730 26 37 331 413 1567

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 9 2 8,50 21 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 0 3,00 21 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 4 0 4,00 10 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 73 20 68,00 24 64,82 69,20 76,97

Matematik e DDaAE  E B  E               C B       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECD                 B                   

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TAŞDEMİR 12145 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,628 201,990 10 17 252 324 1429

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
270,073 227,720 6 14 141 150 539

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
212,518 211,730 9 19 229 270 1085

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 12 1 11,75 39

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 30 12 0 12,00 40 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 15 0 15,00 38 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 6 1 5,75 41 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 3 0 3,00 23 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 16 3 15,25 38 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 96 14 92,50 33 64,82 69,20 76,97

Matematik DAED C EB       DB   D   AB   BC B      

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECD      bDB   CA   B      b A BCE cEBD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TETİK 12051 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,380 201,990 46 63 442 611 2209

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
188,203 227,720 42 57 373 474 1598

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
161,410 211,730 45 59 437 588 2124

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69

Matematik-1 30 7 1 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 6 6 4,50 11 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 0 1,00 7 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 52 35 43,25 15 64,82 69,20 76,97

Matematik ecbDCA     c       dDBc A               

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  C            b    Bd   b  bed   e  EedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SAKİNE CEYLİN URLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,489 201,990 25 36 357 441 1802

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
238,907 227,720 17 27 204 230 800

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
200,331 211,730 15 25 271 335 1331

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,51 56

Tarih-1 5 3 1 2,65 53

Coğrafya-1 5 3 1 2,53 51

Felsefe 5 3 1 2,62 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,69 74

TYT Sosyal 20 12 3 11,49 57

Matematik-1 30 12 3 11,33 38

Geometri 10 2 0 1,63 16

TYT Matematik 40 14 4 12,96 32

Fizik 7 1 3 0,72 10

Kimya 7 2 2 1,18 17

Biyoloji 6 1 2 0,32 5

TYT Fen 20 4 7 2,22 11

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 21 7 19,25 48 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 78 34 69,68 25 64,82 69,20 76,97

Matematik AEDbaAa  EB e EEDaAeDBc   DAA CABB   DE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri                                Ac  cE  e

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SARP SÜTUNÇ 12063 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,123 201,990 32 45 379 466 1858

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
213,310 227,720 34 47 289 343 1127

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
177,038 211,730 35 47 380 491 1823

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 8 5 6,75 17 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 4 2 3,50 9 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 63 22 57,50 21 64,82 69,20 76,97

Matematik De D aAEa     a bB  AD         C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C C C   a   d        B                  

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE KARABULUT 12172 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,140 201,990 48 66 457 627 2271

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
193,425 227,720 39 54 352 443 1474

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
162,590 211,730 44 58 433 582 2105

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 5 5 3,75 13

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 2 8 0,00 0

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 9 6 7,50 19 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 56 51 43,25 15 64,82 69,20 76,97

Matematik aeED  AEB    bd  B      a  eBA C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C ee  b   c B     dD        e A e c edBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE CİRMAN 12143 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,773 201,990 47 65 455 625 2244

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
181,633 227,720 46 61 398 520 1801

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
151,428 211,730 49 65 456 629 2245

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

Matematik-1 30 10 4 9,00 30

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 3 3 2,25 6 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 4 3,00 21 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 4 6 2,50 6 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 47 33 38,75 14 64,82 69,20 76,97

Matematik A b C E    a   a                        

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCecda      e         a               

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YUMUK 12195 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,715 201,990 40 55 414 508 2054

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
248,015 227,720 13 23 189 209 716

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
201,685 211,730 12 22 264 323 1309

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 30 17 0 17,00 57 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 19 0 19,00 48 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 6 1 5,75 41 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 11 6 9,50 24 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 78 31 70,25 25 64,82 69,20 76,97

Matematik DAEDCC E DE ECC   E  DC   B  A  A  E    

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDd   D  D  b  A   db    C A c CE    e

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜHEDA BORAZAN 12273 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,968 201,990 41 57 421 579 2143

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
224,433 227,720 24 36 253 293 980

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
172,078 211,730 38 51 402 529 1938

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 12 4 11,00 28 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 7 4 6,00 43 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 66 31 58,25 21 64,82 69,20 76,97

Matematik e DD  cC   B     e eDB  AB    C    C DE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri EaD Bc D CadDBC     e   b    b Ac       

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SULTANNAZ AYGÖR 12138 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,968 201,990 7 13 236 304 1332

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
245,330 227,720 15 25 196 218 744

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
213,188 211,730 7 17 225 265 1070

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 6 11 3,25 16

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 17 8 15,00 38 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 97 52 84,00 30 64,82 69,20 76,97

Matematik AEDDCAa  E ad EEDa  bBcc Bb  BC B  C D  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri   DCac     d db c  ce   b cCcabAcd cEDEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA ANGİ 56544 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,150 201,990 52 70 485 661 2348

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
160,633 227,720 52 70 463 635 2226

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
139,420 211,730 52 70 475 651 2322

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 4 4 3,00 8 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 36 38 26,50 9 64,82 69,20 76,97

Matematik  Acb CAc        bB                      

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri Cbb be      d   a                    EBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 12229 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,965 201,990 16 27 308 388 1635

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
220,353 227,720 28 40 269 312 1039

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
187,570 211,730 29 40 343 428 1606

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 15 2 14,50 48

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 9 3 8,25 21 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 74 36 65,00 23 64,82 69,20 76,97

Matematik eed  CAEB   E        D       A C    E   

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEC b c e   d c      e           dE e   

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YILMAZ 12321 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,628 201,990 43 59 428 596 2174

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
185,808 227,720 44 59 380 489 1648

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
160,273 211,730 46 60 441 593 2143

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 4 6 2,50 6 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 7 14 3,50 9 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 57 47 45,25 16 64,82 69,20 76,97

Matematik  A D C aB c  d                 e  e   a 

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEdDbcdaacE d a b             A  dEee Be

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AYDIN 12315 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,260 201,990 21 32 331 413 1739

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
201,945 227,720 38 51 326 403 1306

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
172,615 211,730 36 49 399 526 1927

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 3 10 0,50 3

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 5 10 2,50 6 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 3 5 1,75 13 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 70 52 57,00 20 64,82 69,20 76,97

Matematik ecEa aAEB        d c    d     dC    d e 

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri b   Ca    d d b CAe ad d D    A  eE  dd 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 2 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ZAMAN 12170 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,325 201,990 13 23 303 383 1614

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
228,208 227,720 21 33 240 277 922

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
191,065 211,730 24 35 324 402 1530

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 9 4 8,00 20 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 80 33 71,75 26 64,82 69,20 76,97

Matematik DAED C E    d   bB   D  a  c   C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECD a  a   c   a e  B     C  ADceE  dBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 12325 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,628 201,990 39 54 411 501 2040

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
206,518 227,720 37 50 313 379 1225

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
167,878 211,730 42 55 418 559 2008

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 53 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 13 2 12,50 42

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 3 10 0,50 3

Matematik-2 30 7 10 4,50 15 8,69 9,22 9,02

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,95 2,31 2,06

Matematik 40 8 12 5,00 13 10,64 11,53 10,70

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,33 2,99 2,23

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,94 1,19 1,12

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 2,63 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 5,89 7,02 5,56

Toplam: 280 65 53 51,75 18 64,82 69,20 76,97

Matematik eEbDCA b E a  bE   ea b b   Ac   dEb    

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  CDCBe     c ed    BaE      e bbce eE   

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN DOGAN 12362 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,170 201,990 16 64 443 612 2211

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
200,140 227,720 13 52 330 412 1347

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
167,435 211,730 13 56 422 563 2019

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 4 9,00 23

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 14 9 11,75 39

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 7 1 6,75 17 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 57 38 47,50 17 77,27 69,20 76,97

Matematik DAED CAE b                              

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCac acdcd               b dceeEdcdBD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET NECATİ GÜRCAN 12114 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,913 201,990 17 71 486 662 2353

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
156,508 227,720 17 71 476 651 2262

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
138,143 211,730 17 71 476 652 2328

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28

Matematik-1 30 1 1 0,75 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,16 0,12 1,14

Edebiyat 18 0 4 -1,00 -6 0,04 0,11 2,34

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,07 0,40 2,42

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 12 2,00 5 0,28 0,82 7,16

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 4 4 3,00 8 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 1 3 0,25 2 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 4 6 2,50 6 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 32 35 23,25 8 77,27 69,20 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 ae AdAd      e    a    cEDeCceee        

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Matematik    D  a  a  C      d  E   a  B          

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri    e  C  d  a    B    b e   e  A     D  

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 1 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KOÇ 12218 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,480 201,990 5 9 205 268 1188

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
278,223 227,720 7 10 126 135 493

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
223,060 211,730 7 12 191 219 871

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 19 7 17,25 58

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 15 10 12,50 42 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 24 11 21,25 53 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 9 23 3,25 8 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 110 63 94,25 34 77,27 69,20 76,97

Matematik DAEDCCAEaDEBad bcBEacDe d  D cBCABDEEDbA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCd  aadeBbd edcacaEed  d bAcceE  dce

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 12301 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,433 201,990 13 46 386 474 1905

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
219,383 227,720 12 44 275 321 1053

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
175,983 211,730 12 48 387 503 1851

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 2 8 0,00 0

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 7 4 6,00 15 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 70 36 61,00 22 77,27 69,20 76,97

Matematik eEDcCAE bE e    D                       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  CDac   BC dDBC E   e     a e  A    bD B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI KAVÇAK 12211 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,489 201,990 11 36 357 441 1802

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
267,507 227,720 8 16 151 160 560

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
214,231 211,730 9 16 219 257 1045

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,51 56

Tarih-1 5 3 1 2,65 53

Coğrafya-1 5 3 1 2,53 51

Felsefe 5 3 1 2,62 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,69 74

TYT Sosyal 20 12 3 11,49 57

Matematik-1 30 12 3 11,33 38

Geometri 10 2 0 1,63 16

TYT Matematik 40 14 4 12,96 32

Fizik 7 1 3 0,72 10

Kimya 7 2 2 1,18 17

Biyoloji 6 1 2 0,32 5

TYT Fen 20 4 7 2,22 11

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 20 3 19,25 48 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 3 1 2,75 21 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 92 36 83,18 30 77,27 69,20 76,97

Matematik DAEDCCAEc   a   DBEDADCAeABD   C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEbaCdA D  DB   a B  B   D dCeAcBdE eEBD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ELİZ ŞAFAK 12162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,225 201,990 7 18 260 333 1465

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
165,435 227,720 16 68 449 618 2161

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
149,780 211,730 15 66 460 635 2263

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

Matematik-1 30 5 3 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 8 3,00 15

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,16 0,12 1,14

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,04 0,11 2,34

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,07 0,40 2,42

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 5 2,75 7 0,28 0,82 7,16

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 0,19 0,11 1,09

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,06 0,14 1,23

Felsefe 6 0 4 -1,00 -17 -0,06 0,02 0,43

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,29 0,09 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,15 0,08 0,76

Sosyal-2 40 13 9 10,75 27 0,63 0,45 4,00

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 3 7 1,25 3 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 2 5 0,75 5 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 62 66 45,50 16 77,27 69,20 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 AeCc  B             c  Be   c           

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Sosyal-2 A  eCdcE E   D          adaaCBDD CcCE Cd

Cevap Anahtarı B ADECCEBEBEDABDAABCCEDEAACCCBCBDDCCDCEBCA

Matematik be DbaAEc  d   b                        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri   d  BeB cd d   d           ebdD dE bEBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890



100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 0 0 0
Şiirde Tema 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Cümlede Kavramlar 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Çıkarım 1 1 0 100
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAS CEVHER 84006 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,623 201,990 4 7 196 258 1151

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
296,323 227,720 4 7 90 93 355

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
224,578 211,730 6 9 180 207 845

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

Matematik-1 30 17 4 16,00 53

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 14 7 12,25 41 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 19 7 17,25 43 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 5 4 4,00 31 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 20 16 16,00 40 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 116 45 104,75 37 77,27 69,20 76,97

Matematik DAcDCCAEe E  C  DBEcbb  b Be A C BD E  A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCedBDcdbBCb C BbDBdC b bbbADdeEdAEBc

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN YORULMAZ 12007 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,680 201,990 8 20 272 346 1505

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
285,390 227,720 6 9 111 116 447

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
222,655 211,730 8 13 193 222 881

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 17 2 16,50 55

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Matematik-2 30 17 1 16,75 56 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 23 1 22,75 57 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 7 2 6,50 46 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 14 6 12,50 31 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 101 26 94,50 34 77,27 69,20 76,97

Matematik AE D AECDcBB   EDC  DB  A D A C BB C D D

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECD e CD   dDBC d  eB      b e A  BAE  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 12084 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,968 201,990 14 51 403 493 2016

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
234,013 227,720 11 31 216 247 852

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
185,243 211,730 11 43 348 444 1651

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 14 4 13,00 33 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 77 43 66,25 24 77,27 69,20 76,97

Matematik AEDDCAE    B    D   eaE   bA  C d E   E 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDC  CD   d d        C   a  b A d  ED B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 12065 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,868 201,990 3 6 173 232 1043

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
306,323 227,720 3 5 76 79 314

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
237,648 211,730 2 5 135 156 616

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 20 4 19,00 48 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 8 1 7,75 55 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 5 5 3,75 29 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 19 10 16,50 41 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 121 38 111,50 40 77,27 69,20 76,97

Matematik DAaDaCAE  E a  EDBE  D  e BDBA C B EE   

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDC   D dDB E C daDBd baA bAA BbE cEBb

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TANRIKULU 12387 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,305 201,990 6 15 240 310 1352

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
263,348 227,720 9 17 156 169 591

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
225,005 211,730 5 8 178 205 841

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 23 7 21,25 53 13,19 11,53 10,70

Toplam: 280 92 26 85,50 31 77,27 69,20 76,97

Matematik AEeDCAE DE B aEEbd bDBE AB  AaC B dCADE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EGE DEMİREL 12113 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,489 201,990 11 36 357 441 1802

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
179,047 227,720 14 62 409 542 1911

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
157,936 211,730 14 61 444 603 2178

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,51 56

Tarih-1 5 3 1 2,65 53

Coğrafya-1 5 3 1 2,53 51

Felsefe 5 3 1 2,62 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,69 74

TYT Sosyal 20 12 3 11,49 57

Matematik-1 30 12 3 11,33 38

Geometri 10 2 0 1,63 16

TYT Matematik 40 14 4 12,96 32

Fizik 7 1 3 0,72 10

Kimya 7 2 2 1,18 17

Biyoloji 6 1 2 0,32 5

TYT Fen 20 4 7 2,22 11

Matematik-2 30 1 12 -2,00 -7 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 1 14 -2,50 -6 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 57 41 46,93 17 77,27 69,20 76,97

Matematik  cc    aeb aE   b b c a  d  c   e  d    

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri    e                           ca     B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN UĞUR AKGÜN 12176 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,690 201,990 10 25 305 385 1624

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
320,345 227,720 2 4 65 66 240

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
234,880 211,730 3 6 143 166 672

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5

Matematik-1 30 28 1 27,75 93

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 30 5 28,75 72 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 5 3 4,25 33 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 112 33 103,75 37 77,27 69,20 76,97

Matematik DAEeCCAEeDEBEeCEDBcDADCACAB  A C BD cDCA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCBABDadDBCE  ABc a C eAbe A  dEB EBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET BOZKAYA 12105 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,300 201,990 9 21 293 371 1573

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
238,793 227,720 10 28 205 231 803

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
195,195 211,730 10 32 307 377 1448

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 13 1 12,75 43

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 11 5 9,75 24 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 85 41 74,75 27 77,27 69,20 76,97

Matematik AcDD d   EB    bDe CcB D      C B       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri bCDCcbCDe cd ab    BB      d aCAce dEedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SİNA YILMAZ 12221 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,653 201,990 15 61 439 608 2201

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
175,950 227,720 15 65 421 573 1994

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
147,793 211,730 16 68 467 642 2282

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 7 1,25 6

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 48 38 38,50 14 77,27 69,20 76,97

Matematik cc                            a         

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C C dec   c  C                d  e  bdB 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YURDUGÜL 12050 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,820 201,990 1 4 159 211 948

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
294,455 227,720 5 8 95 98 369

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
227,145 211,730 4 7 164 190 803

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 3 3 2,25 23

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 30 13 13 9,75 33 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 18 13 14,75 37 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 5 6 3,50 27 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 19 18 14,50 36 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 123 57 108,75 39 77,27 69,20 76,97

Matematik AcbeCeECbd eC bEDdACDdc ABadA C BB   DE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri aCDCBcaDBC dDeCeE bBBEedad CedaAcdabEDEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ULUAĞAÇ 12106 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,730 201,990 2 5 169 226 1025

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
325,965 227,720 1 3 55 56 209

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
242,720 211,730 1 4 121 140 541

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 17 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 10,12 9,22 9,02

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,07 2,31 2,06

Matematik 40 25 6 23,50 59 13,19 11,53 10,70

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,60 2,99 2,23

Kimya 13 7 2 6,50 50 1,72 1,19 1,12

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 3,01 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 25 7 23,25 58 9,34 7,02 5,56

Toplam: 280 132 33 123,75 44 77,27 69,20 76,97

Matematik DeEDCCAEd E EbC DBa ADb C cDBABC BD E CA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CcCDCB  D dDBe BCeBcDB   DACCAADBCE bEBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
R OKAY AKCAN 12377 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,193 201,990 1 56 416 572 2120

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
194,585 227,720 1 53 348 438 1449

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
157,358 211,730 1 62 446 607 2186

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 1 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

Matematik-1 30 5 1 4,75 16

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 1,25 9,22 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,31 2,06

Matematik 40 3 3 2,25 6 2,25 11,53 10,70

Fizik 14 5 2 4,50 32 4,50 2,99 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,50 1,19 1,12

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,50 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 6,50 7,02 5,56

Toplam: 280 56 24 50,00 18 50,00 69,20 76,97

Matematik DdE     a   a                  C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C bD BA D   e   a a        d  A  dE   B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KOCAGÖBEK 12194 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
277,000 201,990 1 1 19 25 189

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

SAY
406,765 227,720 1 1 8 8 33

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

EA
360,168 211,730 1 1 5 5 9

Puanı Hesaplanan: 72 498 674 2399

Katılımlar: 1 72 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,12 1,14

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 3,00 0,11 2,34

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 9,00 0,40 2,42

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 0,19 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 2 16,50 41 16,50 0,82 7,16

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 30,00 9,22 9,02

Geometri 10 10 0 10,00 100 10,00 2,31 2,06

Matematik 40 40 0 40,00 100 40,00 11,53 10,70

Fizik 14 10 3 9,25 66 9,25 2,99 2,23

Kimya 13 8 4 7,00 54 7,00 1,19 1,12

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 11,75 2,84 1,82

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 28,00 7,02 5,56

Toplam: 280 190 26 183,50 66 183,50 69,20 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 e          A  A   E     ED CDBCABEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Matematik AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCB dDBCccDBCAEBDBdbC aAaCACCADBB*EDEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
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