
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

1 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 38 2 37,50 20 0 20,00 40 0 40,00 19 1 18,75 117 3 116,25 488,950 1 1 1 1 22

2 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 37 2 36,50 19 1 18,75 38 1 37,75 18 2 17,50 112 6 110,50 471,665 2 2 4 7 311

3 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12A 39 1 38,75 16 4 15,00 35 5 33,75 18 2 17,50 108 12 105,00 454,763 3 3 13 22 1165

4 17012 M EREN ERGÜVEN 13A 34 6 32,50 19 1 18,75 33 1 32,75 17 1 16,75 103 9 100,75 442,710 1 4 20 39 2447

5 12045 SEMİH BULUT 12A 36 4 35,00 14 4 13,00 39 0 39,00 15 5 13,75 104 13 100,75 442,265 4 5 21 40 2505

6 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 38 1 37,75 19 1 18,75 29 0 29,00 16 3 15,25 102 5 100,75 441,968 5 6 24 43 2553

7 12132 ELİFNUR BATTAL 12A 36 4 35,00 17 3 16,25 30 3 29,25 20 0 20,00 103 10 100,50 441,760 6 7 25 45 2576

8 12003 ELİF ÖZBEK 12A 39 1 38,75 18 2 17,50 29 1 28,75 16 3 15,25 102 7 100,25 440,328 7 8 26 50 2764

9 12163 İDİL ONAT 12 37 3 36,25 20 0 20,00 31 6 29,50 15 5 13,75 103 14 99,50 438,328 1 9 29 56 3099

10 12200 DEHA AKYOL 12A 36 4 35,00 17 3 16,25 32 2 31,50 16 3 15,25 101 12 98,00 434,020 8 10 37 75 3859

11 12219 EMİR TÜRKMEN 12 38 2 37,50 16 4 15,00 33 2 32,50 14 6 12,50 101 14 97,50 432,075 2 11 40 79 4205

12 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 36 3 35,25 17 2 16,50 30 4 29,00 17 2 16,50 100 11 97,25 431,773 3 12 41 80 4282

13 6810 ENES SARGIN 12A 37 3 36,25 18 2 17,50 27 4 26,00 17 2 16,50 99 11 96,25 428,623 9 13 44 88 4934

14 0 İDİL SU DEVECİ 12A 36 3 35,25 17 0 17,00 28 1 27,75 16 1 15,75 97 5 95,75 427,213 10 14 47 95 5243

15 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 37 3 36,25 16 4 15,00 25 3 24,25 19 1 18,75 97 11 94,25 422,673 1 15 53 108 6387

16 12028 ONUR KULAN 12A 34 6 32,50 17 3 16,25 29 2 28,50 17 3 16,25 97 14 93,50 420,795 11 16 56 113 6928

17 13118 SILA CÖMERT 13A 35 3 34,25 16 2 15,50 27 4 26,00 18 1 17,75 96 10 93,50 420,628 2 17 57 114 6975

18 11043 YAREN AYSAL 11B 36 4 35,00 13 4 12,00 33 2 32,50 14 4 13,00 96 14 92,50 417,320 1 18 68 134 7984

19 13050 TALHA YILDIRIM 13 33 7 31,25 14 6 12,50 32 8 30,00 18 2 17,50 97 23 91,25 414,213 1 19 74 151 9034

20 13112 RIZA CAN KAYNAK 13A 34 6 32,50 15 5 13,75 30 2 29,50 16 3 15,25 95 16 91,00 413,205 3 20 78 160 9407

21 120004 ELİF ECE ŞEN 12 36 4 35,00 19 1 18,75 28 3 27,25 11 5 9,75 94 13 90,75 411,905 4 21 81 166 9901

22 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 32 8 30,00 13 6 11,50 38 2 37,50 13 6 11,50 96 22 90,50 411,870 5 22 83 169 9919

23 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 37 2 36,50 18 1 17,75 26 2 25,50 12 4 11,00 93 9 90,75 411,760 6 23 84 170 9962

24 11030 KAYRA KARAASLAN 11B 34 6 32,50 16 4 15,00 30 8 28,00 16 4 15,00 96 22 90,50 411,685 2 24 85 171 9994

25 12126 ULAŞ KUKUL 12A 35 5 33,75 13 7 11,25 33 6 31,50 15 5 13,75 96 23 90,25 410,718 12 25 89 176 10343

26 12343 RAMAZAN EFE 12 36 4 35,00 16 3 15,25 25 0 25,00 16 4 15,00 93 11 90,25 410,605 7 26 90 177 10382

27 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 36 3 35,25 12 7 10,25 30 1 29,75 15 1 14,75 93 12 90,00 409,808 13 27 94 185 10681

28 12216 AYLİN BORA 12A 37 3 36,25 14 6 12,50 24 3 23,25 18 2 17,50 93 14 89,50 408,278 14 28 99 194 11286

29 12393 ELİF TAŞTAN 12A 34 5 32,75 15 3 14,25 31 2 30,50 12 1 11,75 92 11 89,25 407,748 15 29 100 195 11484

30 12024 ZEYNEP POLAT 12A 37 3 36,25 15 5 13,75 25 2 24,50 14 4 13,00 91 14 87,50 402,058 16 30 106 240 14074

31 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 34 6 32,50 10 8 8,00 33 5 31,75 16 4 15,00 93 23 87,25 401,870 17 31 107 243 14142

32 13062 AZRA KAYA 13 37 3 36,25 15 5 13,75 28 5 26,75 12 7 10,25 92 20 87,00 400,438 2 32 110 253 14842

33 17009 EMİR AKL 13 35 5 33,75 16 4 15,00 25 3 24,25 14 5 12,75 90 17 85,75 397,088 3 33 117 283 16570

34 13017 CEYDA KOTLUCA 13A 32 8 30,00 15 4 14,00 29 1 28,75 14 5 12,75 90 18 85,50 396,820 4 34 119 288 16726

35 0 BAŞAK DURMAZ 12 38 2 37,50 12 5 10,75 25 1 24,75 13 1 12,75 88 9 85,75 396,600 8 35 120 289 16853

36 13008 BATUHAN AKYOL 13 35 4 34,00 18 1 17,75 18 2 17,50 16 3 15,25 87 10 84,50 393,380 4 36 129 322 18753

37 13052 TURGUT EFE DAĞDEL 13A 36 4 35,00 14 5 12,75 30 5 28,75 9 6 7,50 89 20 84,00 391,430 5 37 139 343 19883

38 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 6 32,50 14 5 12,75 26 2 25,50 14 4 13,00 88 17 83,75 391,220 18 38 141 346 20021

39 12073 EREN DAĞDELEN 12A 31 5 29,75 14 3 13,25 28 2 27,50 14 4 13,00 87 14 83,50 390,823 19 39 142 352 20252

40 13028 OĞUZ TEKGÜL 13A 34 6 32,50 15 3 14,25 28 6 26,50 12 7 10,25 89 22 83,50 390,355 6 40 144 355 20525

41 12020 DİLA NUR CAN 12B 35 3 34,25 9 6 7,50 29 6 27,50 15 3 14,25 88 18 83,50 390,288 1 41 145 357 20583

42 12186 ARDA ÇOLAK 12A 35 5 33,75 13 4 12,00 21 0 21,00 17 2 16,50 86 11 83,25 389,688 20 42 148 363 20955

43 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 32 8 30,00 11 4 10,00 33 4 32,00 11 0 11,00 87 16 83,00 389,200 21 43 150 368 21273

44 349466 TOPRAK AKTOPRAK 13A 37 3 36,25 12 7 10,25 23 4 22,00 15 2 14,50 87 16 83,00 388,528 7 44 151 372 21723

45 100 HAVVA AZRA ERTÜRK 12 36 4 35,00 14 6 12,50 26 2 25,50 12 8 10,00 88 20 83,00 388,510 9 45 152 374 21731

46 13010 YİĞİT YÜREK 13 34 5 32,75 12 7 10,25 26 1 25,75 15 4 14,00 87 17 82,75 388,208 5 46 154 380 21916

47 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN 13 36 4 35,00 18 0 18,00 21 3 20,25 11 7 9,25 86 14 82,50 386,970 6 47 156 390 22729

48 0 AHMETCAN ELMAS 34 6 32,50 15 5 13,75 28 6 26,50 11 9 8,75 88 26 81,50 384,255 1 48 160 415 24605
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

49 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 31 9 28,75 16 4 15,00 24 2 23,50 15 5 13,75 86 20 81,00 383,433 22 49 162 423 25174

50 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 35 5 33,75 10 3 9,25 24 5 22,75 16 4 15,00 85 17 80,75 382,078 10 50 163 437 26168

51 0 METE ŞEN 12 35 5 33,75 17 3 16,25 27 2 26,50 5 3 4,25 84 13 80,75 381,648 11 51 167 447 26476

52 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12 34 6 32,50 11 8 9,00 23 3 22,25 17 2 16,50 85 19 80,25 380,790 12 52 171 456 27096

53 0 AYŞE NUR ÇİFTÇİ 34 5 32,75 11 5 9,75 24 2 23,50 15 4 14,00 84 16 80,00 379,903 2 53 174 467 27715

54 11167 BEYZA NUR YILDIZ 11C 34 4 33,00 14 3 13,25 22 0 22,00 12 2 11,50 82 9 79,75 379,015 1 54 177 476 28362

55 12383 MERT AKALIN 12A 35 5 33,75 14 3 13,25 22 6 20,50 13 6 11,50 84 20 79,00 376,653 23 55 184 503 30225

56 13091 BUKET BATBAY 13 37 3 36,25 17 2 16,50 22 2 21,50 6 5 4,75 82 12 79,00 376,058 7 56 186 505 30704

57 68682 MAHMUT KOÇ 12A 37 3 36,25 14 6 12,50 23 2 22,50 9 7 7,25 83 18 78,50 374,648 24 57 189 523 31810

58 12180 AHMED FURKAN KAFA 12A 37 3 36,25 14 6 12,50 24 3 23,25 9 11 6,25 84 23 78,25 373,853 25 58 192 535 32494

59 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 35 5 33,75 17 3 16,25 20 2 19,50 9 4 8,00 81 14 77,50 371,983 1 59 196 552 33987

60 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 34 6 32,50 15 5 13,75 28 10 25,50 8 10 5,50 85 31 77,25 371,290 26 60 199 560 34598

61 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 35 4 34,00 15 5 13,75 22 1 21,75 9 5 7,75 81 15 77,25 371,185 13 61 200 562 34681

62 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 33 6 31,50 16 4 15,00 22 8 20,00 12 6 10,50 83 24 77,00 370,865 27 62 202 568 34944

63 11021 ELİF SUDE TÜRK 11B 36 3 35,25 12 6 10,50 18 4 17,00 15 3 14,25 81 16 77,00 370,528 3 63 204 572 35277

64 12150 HATİCE ATASOY 12 31 6 29,50 14 4 13,00 21 1 20,75 14 2 13,50 80 13 76,75 370,490 14 64 206 574 35310

65 17008 EMİR ÖZTÜRK 13A 33 5 31,75 14 4 13,00 24 2 23,50 10 6 8,50 81 17 76,75 369,998 8 65 210 583 35735

66 12052 FATMA SELENAY VUR 12 34 6 32,50 19 1 18,75 23 4 22,00 4 2 3,50 80 13 76,75 369,700 15 66 211 586 36000

67 11016 SENA ŞENKUL 11 36 2 35,50 15 5 13,75 21 2 20,50 9 8 7,00 81 17 76,75 369,450 1 67 212 591 36228

68 13071 SERAY AŞIK 13A 32 8 30,00 14 5 12,75 23 8 21,00 13 3 12,25 82 24 76,00 368,110 9 68 216 609 37378

69 12371 BERİL GÖKHAN 12 36 1 35,75 10 7 8,25 22 6 20,50 12 3 11,25 80 17 75,75 366,568 16 69 219 624 38719

70 11050 UMUT YURDUGÜL 12A 36 4 35,00 17 3 16,25 20 8 18,00 9 10 6,50 82 25 75,75 366,475 28 70 220 629 38806

71 11068 TÜRKER ÖZKAYA 11 35 5 33,75 17 3 16,25 21 9 18,75 9 9 6,75 82 26 75,50 365,893 2 71 223 637 39320

72 12218 ARDA KOÇ 12A 33 7 31,25 13 6 11,50 27 7 25,25 9 7 7,25 82 27 75,25 365,483 29 72 226 642 39696

73 16004 NURGÜL ARGÜN 12 35 5 33,75 15 4 14,00 26 4 25,00 3 2 2,50 79 15 75,25 364,968 17 73 228 649 40163

74 12281 CEYDA NUR ŞENKUŞ 12A 35 4 34,00 15 5 13,75 21 3 20,25 8 5 6,75 79 17 74,75 363,595 30 74 231 659 41395

75 17005 BATURALP AYDENİZ 13 34 4 33,00 11 8 9,00 18 1 17,75 15 1 14,75 78 14 74,50 363,290 8 75 234 663 41659

76 17002 NİLGÜN ALPTEKİN 13A 35 5 33,75 8 8 6,00 21 2 20,50 15 3 14,25 79 18 74,50 363,173 10 76 235 665 41758

77 123000 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 38 2 37,50 17 2 16,50 10 2 9,50 12 4 11,00 77 10 74,50 362,555 18 77 236 670 42318

78 13046 NADİR TÜRETKEN 13A 27 10 24,50 15 5 13,75 24 3 23,25 13 3 12,25 79 21 73,75 362,030 11 78 237 677 42809

79 604 EMİRHAN ATILMIŞ 11 34 6 32,50 13 7 11,25 21 19 16,25 15 5 13,75 83 37 73,75 361,050 3 79 238 690 43738

80 12165 ARDA BULDU 12A 34 6 32,50 14 6 12,50 19 3 18,25 12 8 10,00 79 23 73,25 359,390 31 80 242 711 45398

81 12262 ASLI NAZ ABALI 12 36 2 35,50 15 5 13,75 17 1 16,75 7 0 7,00 75 8 73,00 358,125 19 81 244 726 46637

82 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 35 5 33,75 11 7 9,25 21 1 20,75 10 5 8,75 77 18 72,50 356,913 32 82 248 742 47868

83 0 KERİME KAHRAMAN 12 37 2 36,50 14 3 13,25 14 4 13,00 10 1 9,75 75 10 72,50 356,595 20 83 249 745 48210

84 12005 ECE SUDE ASLAN 12 39 1 38,75 15 4 14,00 18 3 17,25 3 3 2,25 75 11 72,25 355,248 21 84 255 767 49544

85 761034 HASAN ÇALIŞKAN 12 33 5 31,75 18 2 17,50 16 7 14,25 9 3 8,25 76 17 71,75 354,888 22 85 257 771 49944

86 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 32 5 30,75 12 5 10,75 19 3 18,25 13 6 11,50 76 19 71,25 353,638 33 86 259 783 51221

87 12090 HAMZA DOĞR U 12 33 7 31,25 12 3 11,25 20 0 20,00 10 5 8,75 75 15 71,25 353,463 23 87 263 790 51414

88 12069 IRMAK ÖZEL 12A 34 6 32,50 13 7 11,25 16 5 14,75 14 6 12,50 77 24 71,00 352,695 34 88 265 800 52157

89 13080 SERRA SOFUOĞLU 13A 33 5 31,75 15 4 14,00 17 5 15,75 11 6 9,50 76 20 71,00 352,673 12 89 266 801 52180

90 13076 YUNUS ARDA AYDOĞU 13A 34 6 32,50 13 6 11,50 21 3 20,25 9 9 6,75 77 24 71,00 352,465 13 90 267 803 52424

91 12012 EGEMEN SAVAŞÇIOĞL 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 18 1 17,75 8 9 5,75 76 20 71,00 352,425 35 91 269 806 52466

92 11154 ESİLA HİRA KUNDAK 11 33 3 32,25 9 8 7,00 26 1 25,75 8 9 5,75 76 21 70,75 351,703 4 92 272 816 53220

93 999999 ENES BATIN GÜLEÇ 13 36 4 35,00 16 2 15,50 13 5 11,75 10 6 8,50 75 17 70,75 351,455 9 93 274 820 53479

94 12321 KAĞAN AKYILMAZ 13 35 4 34,00 13 6 11,50 17 4 16,00 11 9 8,75 76 23 70,25 350,085 10 94 279 839 54949

95 13102 BERİVAN AÇAR 13 33 7 31,25 9 7 7,25 19 2 18,50 14 4 13,00 75 20 70,00 349,858 11 95 281 843 55196

96 83750 İHSAN ÇETİN 12A 34 5 32,75 8 8 6,00 20 7 18,25 14 4 13,00 76 24 70,00 349,663 36 96 283 846 55399
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

97 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 37 2 36,50 13 5 11,75 12 3 11,25 11 2 10,50 73 12 70,00 349,075 24 97 284 854 56016

98 13066 HASAN ARDA UZUN 13 36 4 35,00 9 9 6,75 17 5 15,75 13 3 12,25 75 21 69,75 348,585 12 98 285 861 56530

99 0 AYBERK ŞAM 12A 32 8 30,00 11 8 9,00 27 9 24,75 8 10 5,50 78 35 69,25 347,455 37 99 287 881 57774

100 12095 SEBAHATTİN ALP ŞA 12A 33 5 31,75 11 7 9,25 20 1 19,75 10 6 8,50 74 19 69,25 347,348 38 100 289 884 57897

101 12258 HATİCENAZ KONUKSE 12 34 6 32,50 17 3 16,25 15 4 14,00 9 10 6,50 75 23 69,25 347,170 25 101 290 888 58068

102 13142 GÖKSU CEYLAN 13 32 8 30,00 12 8 10,00 19 5 17,75 13 7 11,25 76 28 69,00 346,930 13 102 292 892 58322

103 16005 AYŞENURSUNKUR 12 28 5 26,75 12 7 10,25 23 1 22,75 10 4 9,00 73 17 68,75 346,508 26 103 295 899 58763

104 0 NAZLI 12F 34 6 32,50 15 5 13,75 19 2 18,50 5 3 4,25 73 16 69,00 346,325 2 104 297 905 58952

105 13002 SUDE KAVUT 13 33 4 32,00 11 3 10,25 16 3 15,25 12 3 11,25 72 13 68,75 345,915 14 105 299 908 59396

106 12019 MEHMET KAAN CURA 12A 34 5 32,75 12 8 10,00 19 6 17,50 10 7 8,25 75 26 68,50 344,943 39 106 304 921 60522

107 13061 AYŞENUR TAŞDEMİR 13 31 9 28,75 15 5 13,75 20 2 19,50 8 7 6,25 74 23 68,25 344,628 15 107 306 927 60906

108 13105 AYŞE EGEM BALCI 13A 36 3 35,25 12 6 10,50 19 5 17,75 7 8 5,00 74 22 68,50 344,488 14 108 307 930 61052

109 11066 EREN BAĞRIYANIK 11 33 5 31,75 16 3 15,25 19 6 17,50 5 6 3,50 73 20 68,00 343,373 5 109 311 948 62323

110 0 EMİR NİŞLİ 12 31 9 28,75 12 6 10,50 17 3 16,25 13 3 12,25 73 21 67,75 343,358 27 110 313 950 62347

111 0 IŞIK DEFNE ERDEMG 12A 32 5 30,75 15 4 14,00 20 2 19,50 6 10 3,50 73 21 67,75 342,748 40 111 314 955 62981

112 12096 NAZMİ TEKBAŞ 12A 32 8 30,00 13 7 11,25 14 1 13,75 14 6 12,50 73 22 67,50 342,450 41 112 315 958 63346

113 12070 RANA ŞANLI 12 32 6 30,50 13 4 12,00 19 3 18,25 8 6 6,50 72 19 67,25 341,390 28 113 318 970 64537

114 13065 ALPTUĞ GÜRDİL 13 27 6 25,50 11 7 9,25 25 5 23,75 10 6 8,50 73 24 67,00 341,365 16 114 319 971 64574

115 13011 EREN AKGÜMÜŞ 13 26 10 23,50 16 2 15,50 22 1 21,75 7 4 6,00 71 17 66,75 340,770 17 115 322 984 65230

116 0 İREM TURAN 12 32 7 30,25 15 4 14,00 19 8 17,00 6 1 5,75 72 20 67,00 340,638 29 116 323 986 65386

117 12011 SELEMENUR ADIYAMA 12 32 6 30,50 11 7 9,25 17 2 16,50 11 2 10,50 71 17 66,75 340,040 30 117 326 997 66094

118 12244 MUHAMMED POLAT 12A 30 8 28,00 9 7 7,25 21 5 19,75 12 3 11,25 72 23 66,25 338,885 42 118 331 1028 67446

119 13006 ÇİĞDEM DOĞAN 13A 35 5 33,75 11 2 10,50 13 4 12,00 11 4 10,00 70 15 66,25 338,088 15 119 333 1043 68385

120 12131 İSMAİL ATICI 12A 29 2 28,50 14 4 13,00 15 2 14,50 11 4 10,00 69 12 66,00 338,015 43 120 334 1045 68469

121 12367 FATMA IŞIK 12 32 3 31,25 17 2 16,50 13 5 11,75 7 2 6,50 69 12 66,00 337,518 31 121 335 1055 69078

122 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 29 10 26,50 11 7 9,25 22 4 21,00 10 5 8,75 72 26 65,50 336,715 32 122 338 1065 70026

123 13043 EMRE PEHLİVAN 13A 34 4 33,00 14 3 13,25 11 4 10,00 10 2 9,50 69 13 65,75 336,655 16 123 339 1067 70121

124 12065 KİVANÇ ALTINTOPU 12A 31 7 29,25 15 4 14,00 15 6 13,50 10 5 8,75 71 22 65,50 336,358 44 124 342 1072 70510

125 0 YAĞMUR KAPLAN 13A 34 3 33,25 12 6 10,50 15 2 14,50 9 7 7,25 70 18 65,50 335,778 17 125 343 1077 71253

126 13083 ECRİN ÖZTÜR K 13 32 6 30,50 9 7 7,25 17 0 17,00 11 2 10,50 69 15 65,25 335,510 18 126 344 1081 71566

127 0 SEMİH SAKCI 11 32 8 30,00 15 4 14,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 23 65,25 335,405 6 127 347 1085 71701

128 12381 CEYLİN GÜRÇAN 12A 35 5 33,75 15 5 13,75 14 6 12,50 8 12 5,00 72 28 65,00 334,113 45 128 351 1104 73260

129 0 SENA DOĞAN 13 31 7 29,25 10 7 8,25 23 3 22,25 6 4 5,00 70 21 64,75 333,943 19 129 353 1107 73477

130 0 CEYLİN ERDOĞAN 12A 33 5 31,75 12 6 10,50 21 3 20,25 3 3 2,25 69 17 64,75 333,508 46 130 354 1114 74036

131 12008 SAİME ÇAT 12 30 9 27,75 9 4 8,00 25 2 24,50 5 3 4,25 69 18 64,50 333,353 33 131 355 1115 74205

132 0 ELİF SUDE ÇELİK 12 32 6 30,50 11 4 10,00 14 4 13,00 12 4 11,00 69 18 64,50 333,265 34 132 356 1116 74306

133 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 11 34 6 32,50 14 6 12,50 13 8 11,00 10 7 8,25 71 27 64,25 332,140 7 133 360 1132 75730

134 0 S CEYLİN 12 27 4 26,00 10 3 9,25 18 6 16,50 12 0 12,00 67 13 63,75 331,625 35 134 363 1144 76382

135 12239 ZEYNEP ŞEN 12 27 8 25,00 15 5 13,75 15 7 13,25 13 6 11,50 70 26 63,50 330,980 36 135 366 1155 77178

136 43 YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 28 9 25,75 19 1 18,75 11 6 9,50 11 7 9,25 69 23 63,25 330,038 8 136 370 1175 78351

137 13029 ÖZGENUR MENTEŞ 33 5 31,75 12 6 10,50 19 3 18,25 5 8 3,00 69 22 63,50 329,763 3 137 372 1183 78679

138 122233 ESMA NAZ KURT 32 8 30,00 15 4 14,00 14 9 11,75 10 10 7,50 71 31 63,25 329,415 4 138 377 1194 79134

139 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 33 5 31,75 7 8 5,00 17 3 16,25 12 7 10,25 69 23 63,25 329,298 47 139 378 1196 79266

140 12077 MERYEM YENAL 12A 31 6 29,50 9 6 7,50 23 0 23,00 5 9 2,75 68 21 62,75 327,780 48 140 382 1216 81238

141 13131 İNANÇ SEMİZ 13 29 10 26,50 9 6 7,50 18 2 17,50 11 0 11,00 67 18 62,50 327,745 20 141 383 1217 81292

142 12060 MELİH TALHA YASAN 12A 32 6 30,50 14 6 12,50 16 5 14,75 7 8 5,00 69 25 62,75 327,740 49 142 384 1218 81301

143 0 ERAY ÇETİNDERE 12 29 7 27,25 12 7 10,25 17 2 16,50 10 6 8,50 68 22 62,50 327,548 37 143 385 1222 81566

144 0 SEDEF İLTER 13 34 6 32,50 9 8 7,00 20 3 19,25 5 4 4,00 68 21 62,75 327,440 21 144 386 1224 81711
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

145 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 31 9 28,75 11 5 9,75 16 1 15,75 10 7 8,25 68 22 62,50 327,343 38 145 387 1226 81842

146 0 ELİF ÇARIKÇI 11 35 3 34,25 11 4 10,00 13 1 12,75 7 5 5,75 66 13 62,75 327,283 9 146 388 1228 81905

147 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 36 4 35,00 15 5 13,75 14 6 12,50 2 3 1,25 67 18 62,50 326,250 1 147 394 1246 83246

148 13022 KAĞAN ÇETİN 13A 20 9 17,75 9 4 8,00 23 4 22,00 15 5 13,75 67 22 61,50 325,973 18 148 396 1252 83657

149 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 28 6 26,50 12 3 11,25 20 3 19,25 5 3 4,25 65 15 61,25 323,700 39 149 401 1285 86663

150 16002 DOĞA ÖZ 12A 30 5 28,75 14 2 13,50 13 1 12,75 7 3 6,25 64 11 61,25 323,488 50 150 403 1288 86940

151 13098 AYBERK KAYA 13 24 8 22,00 7 6 5,50 19 3 18,25 15 3 14,25 65 20 60,00 320,910 22 151 410 1323 90412

152 14006 SÜMEYYE KIŞLALI 12 35 5 33,75 12 7 10,25 11 1 10,75 6 1 5,75 64 14 60,50 320,553 40 152 412 1329 90927

153 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 30 8 28,00 14 6 12,50 13 2 12,50 9 8 7,00 66 24 60,00 319,840 51 153 414 1343 91899

154 10101 SAVAŞ TEZCAN 12J 32 7 30,25 15 5 13,75 14 3 13,25 3 2 2,50 64 17 59,75 318,613 1 154 417 1367 93590

155 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 33 7 31,25 10 7 8,25 18 5 16,75 4 3 3,25 65 22 59,50 317,758 52 155 421 1383 94812

156 14070 RABİA N ÇAKMAK 12 34 4 33,00 13 4 12,00 13 1 12,75 2 1 1,75 62 10 59,50 317,470 41 156 422 1387 95183

157 0 MELİS SOLAK 11 27 5 25,75 11 8 9,00 18 2 17,50 8 5 6,75 64 20 59,00 317,103 10 157 424 1399 95781

158 12204 RANA ATLI 12 31 9 28,75 11 9 8,75 13 4 12,00 11 6 9,50 66 28 59,00 316,823 42 158 426 1407 96157

159 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 34 6 32,50 14 6 12,50 15 14 11,50 5 11 2,25 68 37 58,75 315,290 43 159 431 1439 98384

160 12327 NİMET AKAY 12 30 9 27,75 10 9 7,75 14 1 13,75 10 4 9,00 64 23 58,25 314,668 44 160 435 1455 99306

161 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 30 9 27,75 13 5 11,75 12 4 11,00 9 5 7,75 64 23 58,25 314,618 45 161 436 1456 99374

162 12013 ALPER KEREM YALÇI 12A 31 6 29,50 11 6 9,50 14 7 12,25 8 4 7,00 64 23 58,25 314,360 53 162 438 1464 99784

163 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 31 9 28,75 15 5 13,75 17 4 16,00 1 5 -0,25 64 23 58,25 314,168 46 163 440 1466 100078

164 11032 AYŞENAZ BALTAŞ 11 32 6 30,50 12 7 10,25 16 3 15,25 3 3 2,25 63 19 58,25 314,040 11 164 442 1468 100270

165 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 33 7 31,25 15 5 13,75 11 3 10,25 4 4 3,00 63 19 58,25 313,973 54 165 445 1472 100382

166 12237 ENES ARICI 12A 36 4 35,00 14 6 12,50 9 12 6,00 7 9 4,75 66 31 58,25 313,555 55 166 449 1481 101024

167 0 R UĞUR AKGÜN 12A 18 5 16,75 9 5 7,75 23 3 22,25 11 2 10,50 61 15 57,25 313,138 56 167 452 1494 101628

168 12341 MUSTAFA SALİH AKÇ 12A 30 10 27,50 11 9 8,75 16 13 12,75 10 6 8,50 67 38 57,50 312,415 57 168 458 1506 102666

169 13168 SUDE ŞEŞEN 13 32 6 30,50 14 6 12,50 9 4 8,00 9 10 6,50 64 26 57,50 311,945 23 169 462 1517 103342

170 12243 ELİF NAS CEVHER 12A 31 8 29,00 9 10 6,50 14 5 12,75 11 8 9,00 65 31 57,25 311,485 58 170 463 1532 104050

171 0 MERT DOĞAN 13E 31 7 29,25 10 8 8,00 12 2 11,50 9 2 8,50 62 19 57,25 311,433 1 171 464 1534 104141

172 12384 ELİF AKALIN 12 33 6 31,50 14 3 13,25 11 2 10,50 3 4 2,00 61 15 57,25 310,880 47 172 467 1551 104991

173 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12B 35 5 33,75 12 7 10,25 11 2 10,50 3 2 2,50 61 16 57,00 309,853 2 173 469 1569 106579

174 11069 AYBİKE GÜNEŞ 11 30 9 27,75 9 8 7,00 15 1 14,75 8 5 6,75 62 23 56,25 308,538 12 174 474 1599 108503

175 14024 AÇELYA IŞILAK 12 31 9 28,75 11 6 9,50 12 2 11,50 6 0 6,00 60 17 55,75 306,868 48 175 483 1630 111021

176 121177 ESLEM ATAMAN 12A 26 5 24,75 9 4 8,00 15 4 14,00 10 5 8,75 60 18 55,50 306,743 59 176 484 1633 111218

177 0 LEYLA GÜRBOĞA 13 27 12 24,00 8 10 5,50 21 5 19,75 8 8 6,00 64 35 55,25 305,975 24 177 491 1655 112386

178 14026 EREN DURUR 12A 33 7 31,25 14 5 12,75 9 1 8,75 4 5 2,75 60 18 55,50 305,658 60 178 492 1663 112855

179 12152 MELİH GEZER 12A 30 9 27,75 12 7 10,25 11 3 10,25 7 1 6,75 60 20 55,00 304,763 61 179 495 1685 114178

180 13093 KEMAL F 13 23 5 21,75 16 3 15,25 18 2 17,50 57 10 54,50 303,763 25 180 497 1704 115725

181 0 MİRZA EKİM 12 23 9 20,75 11 3 10,25 22 3 21,25 3 4 2,00 59 19 54,25 303,218 49 181 500 1719 116600

182 14077 ELİF ARİÇ 12 34 4 33,00 14 5 12,75 5 0 5,00 4 0 4,00 57 9 54,75 303,215 50 182 501 1720 116606

183 14049 BURAK YURGA 12 27 12 24,00 11 8 9,00 16 1 15,75 6 2 5,50 60 23 54,25 302,935 51 183 502 1725 117072

184 12234 ENES SELEK 12A 27 10 24,50 12 6 10,50 14 4 13,00 8 7 6,25 61 27 54,25 302,900 62 184 503 1727 117125

185 13079 İLAYDA ÇINAR 13 36 2 35,50 13 6 11,50 7 0 7,00 1 1 0,75 57 9 54,75 302,760 26 185 504 1734 117350

186 12093 VESİLE DİZMAN 12A 32 7 30,25 10 6 8,50 12 5 10,75 6 6 4,50 60 24 54,00 301,328 63 186 507 1757 119491

187 12330 ONUR TUNÇ 12 32 6 30,50 13 6 11,50 8 3 7,25 7 9 4,75 60 24 54,00 301,305 52 187 508 1758 119527

188 13024 MUSTAFA YAMAN 13A 31 3 30,25 12 6 10,50 13 6 11,50 2 1 1,75 58 16 54,00 301,218 19 188 509 1761 119684

189 13038 GÜLSÜM KESKE 13 33 6 31,50 4 9 1,75 18 4 17,00 6 9 3,75 61 28 54,00 301,135 27 189 512 1765 119806

190 0 NAZ DOĞAN 12 33 6 31,50 11 8 9,00 7 4 6,00 9 8 7,00 60 26 53,50 299,755 53 190 518 1790 122087

191 13067 İREM KOPARAN 13 32 2 31,50 12 7 10,25 10 1 9,75 4 8 2,00 58 18 53,50 299,555 28 191 519 1797 122399

192 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 31 9 28,75 13 7 11,25 10 1 9,75 4 2 3,50 58 19 53,25 299,218 54 192 521 1804 122955
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

193 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 29 8 27,00 13 5 11,75 10 6 8,50 8 9 5,75 60 28 53,00 298,780 64 193 522 1814 123612

194 0 M TAHA KARAKÖSE 11 29 10 26,50 12 5 10,75 14 4 13,00 5 9 2,75 60 28 53,00 298,725 13 194 523 1815 123709

195 14017 ALEYNA ERGÜN 12 35 5 33,75 11 8 9,00 7 3 6,25 5 3 4,25 58 19 53,25 298,598 55 195 525 1822 123906

196 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 34 6 32,50 14 4 13,00 8 1 7,75 56 11 53,25 298,590 3 196 526 1823 123917

197 0 HİLAL ALTAN 12 33 7 31,25 9 6 7,50 7 7 5,25 10 4 9,00 59 24 53,00 298,358 56 197 527 1829 124303

198 12170 ZEHRA ZAMAN 12 35 3 34,25 8 6 6,50 11 1 10,75 2 2 1,50 56 12 53,00 297,668 57 198 531 1847 125396

199 14018 AYÇANUR KALP 12 29 10 26,50 14 6 12,50 7 6 5,50 9 4 8,00 59 26 52,50 297,425 58 199 532 1849 125819

200 13055 ATİKE SUDE ELDEYM 13A 28 10 25,50 9 9 6,75 19 9 16,75 6 10 3,50 62 38 52,50 297,375 20 200 533 1852 125914

201 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12 33 5 31,75 11 3 10,25 8 1 7,75 4 5 2,75 56 14 52,50 296,533 59 201 536 1877 127310

202 13026 EFE GÜNAY 13 34 5 32,75 9 6 7,50 10 3 9,25 3 1 2,75 56 15 52,25 295,648 29 202 539 1906 128817

203 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 29 10 26,50 9 10 6,50 10 3 9,25 11 6 9,50 59 29 51,75 295,220 60 203 542 1916 129587

204 0 NİSA NUR SERT 12 32 5 30,75 8 7 6,25 13 3 12,25 5 9 2,75 58 24 52,00 295,153 61 204 543 1918 129675

205 12015 ARDA KUMOVA 12A 30 9 27,75 17 3 16,25 8 3 7,25 1 2 0,50 56 17 51,75 294,698 65 205 546 1930 130466

206 0 AYŞENUR DOĞRU 12 27 10 24,50 9 8 7,00 17 3 16,25 6 9 3,75 59 30 51,50 294,495 62 206 548 1934 130792

207 12178 FATMA KARABATAK 12 34 1 33,75 10 3 9,25 7 1 6,75 2 0 2,00 53 5 51,75 293,978 63 207 552 1943 131693

208 12196 NİSANUR YÜYEN 12 31 7 29,25 10 4 9,00 12 3 11,25 3 4 2,00 56 18 51,50 293,808 64 208 553 1945 131973

209 12117 EMİNE EKİNCİ 12 33 6 31,50 7 9 4,75 7 4 6,00 10 3 9,25 57 22 51,50 293,805 65 209 554 1946 131977

210 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12 36 4 35,00 13 6 11,50 4 0 4,00 2 3 1,25 55 13 51,75 293,785 66 210 555 1947 132023

211 13031 ARDA TERZİ 13 28 10 25,50 13 7 11,25 10 4 9,00 8 10 5,50 59 31 51,25 293,680 30 211 557 1953 132199

212 0 BAYRAM EREN EFE 32 4 31,00 14 5 12,75 6 3 5,25 3 2 2,50 55 14 51,50 293,600 5 212 558 1954 132342

213 12333 HATİCE NUR DEMİRT 12G 29 6 27,50 8 6 6,50 12 3 11,25 7 4 6,00 56 19 51,25 293,440 1 213 559 1956 132575

214 0 GÖKALP AYDIN 13 31 4 30,00 10 9 7,75 7 2 6,50 9 8 7,00 57 23 51,25 293,155 31 214 562 1961 133082

215 13048 NESİBE UÇAR 13 33 5 31,75 15 4 14,00 5 2 4,50 1 0 1,00 54 11 51,25 292,688 32 215 564 1969 133852

216 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 34 6 32,50 15 5 13,75 4 3 3,25 2 1 1,75 55 15 51,25 292,620 67 216 565 1971 133961

217 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12A 35 5 33,75 11 5 9,75 7 8 5,00 3 1 2,75 56 19 51,25 292,498 66 217 567 1980 134172

218 16008 KADİR BAYKAL 22 10 19,50 8 7 6,25 20 4 19,00 7 5 5,75 57 26 50,50 292,205 6 218 570 1986 134667

219 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 24 13 20,75 12 8 10,00 17 2 16,50 5 7 3,25 58 30 50,50 291,943 67 219 573 1996 135116

220 13132 METE SEVER 13 26 9 23,75 9 9 6,75 17 3 16,25 5 5 3,75 57 26 50,50 291,573 33 220 576 2000 135740

221 0 YAĞIZ EFE BULKOY 13A 32 6 30,50 12 7 10,25 6 6 4,50 7 6 5,50 57 25 50,75 291,520 21 221 577 2001 135822

222 13060 ONUR YILMAZ 13 34 6 32,50 11 9 8,75 9 3 8,25 2 3 1,25 56 21 50,75 291,090 34 222 579 2011 136531

223 13135 BERİL GÜVENLİ 13 30 10 27,50 12 4 11,00 12 5 10,75 2 3 1,25 56 22 50,50 290,985 35 223 580 2014 136715

224 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 27 12 24,00 10 8 8,00 12 1 11,75 9 10 6,50 58 31 50,25 290,895 68 224 581 2016 136874

225 13096 AVŞİN ÇAKAN 13E 23 6 21,50 5 4 4,00 17 2 16,50 9 4 8,00 54 16 50,00 290,525 2 225 582 2023 137492

226 13115 NİL TURBİL 13A 28 11 25,25 12 7 10,25 14 1 13,75 1 0 1,00 55 19 50,25 290,513 22 226 583 2024 137512

227 13124 RIZA CAN * DIN 13A 27 5 25,75 11 6 9,50 5 6 3,50 12 3 11,25 55 20 50,00 290,103 23 227 585 2034 138233

228 12248 GÜLSÜM KİTAPÇIOĞL 12 26 8 24,00 14 4 13,00 9 2 8,50 7 10 4,50 56 24 50,00 290,060 68 228 586 2035 138305

229 12241 NİSANUR AYER 12 34 6 32,50 11 9 8,75 3 4 2,00 8 4 7,00 56 23 50,25 289,810 69 229 587 2041 138714

230 12025 FURKAN KOS 12 29 9 26,75 13 6 11,50 11 6 9,50 5 11 2,25 58 32 50,00 289,613 70 230 588 2047 139067

231 12210 MUHAMMED ENES BAK 12 19 10 16,50 12 8 10,00 18 5 16,75 8 7 6,25 57 30 49,50 289,595 71 231 589 2048 139096

232 12174 KAAN KARAKUZU 12 30 8 28,00 8 5 6,75 12 4 11,00 5 3 4,25 55 20 50,00 289,530 72 232 590 2049 139206

233 13016 HALİL EROL 13 30 7 28,25 8 7 6,25 11 3 10,25 6 4 5,00 55 21 49,75 288,773 36 233 595 2069 140557

234 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 35 3 34,25 10 5 8,75 6 0 6,00 1 0 1,00 52 8 50,00 288,588 73 234 597 2074 140877

235 0 GÜL SEMA BİREKOL 31 4 30,00 9 4 8,00 8 3 7,25 5 2 4,50 53 13 49,75 288,525 7 235 598 2076 140969

236 0 CEREN Ö BACAK 13 32 8 30,00 14 4 13,00 6 1 5,75 2 4 1,00 54 17 49,75 288,385 37 236 599 2081 141235

237 0 BEYZANUR AYDIN 13 33 4 32,00 10 7 8,25 10 9 7,75 5 13 1,75 58 33 49,75 288,155 38 237 601 2086 141634

238 13037 FATMA NUR İÇYER 13 30 5 28,75 9 5 7,75 9 3 8,25 6 5 4,75 54 18 49,50 287,943 39 238 602 2094 141974

239 12046 ORÇUN TOMBAK 12 30 6 28,50 8 6 6,50 12 5 10,75 4 1 3,75 54 18 49,50 287,935 74 239 603 2095 141991

240 13051 İLKER YILDIZOĞLU 13 28 12 25,00 15 5 13,75 5 4 4,00 9 11 6,25 57 32 49,00 286,980 40 240 610 2115 143648
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

241 12233 İBRAHİM EDHEM GÖR 12 30 9 27,75 12 7 10,25 7 5 5,75 6 3 5,25 55 24 49,00 286,583 75 241 611 2121 144294

242 12376 LARA ÜTÜK 12 30 8 28,00 13 7 11,25 7 2 6,50 4 3 3,25 54 20 49,00 286,470 76 242 612 2125 144481

243 0 FATMANUR KARAÇAY 12 33 3 32,25 12 5 10,75 4 0 4,00 2 1 1,75 51 9 48,75 285,103 77 243 618 2162 146888

244 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 25 3 24,25 15 4 14,00 11 4 10,00 51 11 48,25 284,963 78 244 619 2164 147117

245 11164 CEYLİN NAZ OLUÇAY 11 31 8 29,00 2 2 1,50 16 4 15,00 4 5 2,75 53 19 48,25 284,055 14 245 621 2186 148688

246 12295 EMREHAN KORUK 12 23 11 20,25 11 5 9,75 15 10 12,50 7 7 5,25 56 33 47,75 283,783 79 246 624 2199 149130

247 49 EMRE ARAS 13A 28 5 26,75 13 7 11,25 11 4 10,00 1 4 0,00 53 20 48,00 283,483 24 247 626 2207 149618

248 11018 BELEN SARI 30 6 28,50 9 5 7,75 9 2 8,50 4 3 3,25 52 16 48,00 283,385 8 248 628 2212 149814

249 13106 ELİF SILA İRDİN 13 32 5 30,75 7 3 6,25 11 4 10,00 1 0 1,00 51 12 48,00 283,003 41 249 631 2223 150464

250 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 30 9 27,75 8 10 5,50 10 7 8,25 8 7 6,25 56 33 47,75 282,848 80 250 632 2226 150726

251 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 27 6 25,50 11 7 9,25 8 2 7,50 7 7 5,25 53 22 47,50 282,345 69 251 634 2240 151589

252 0 İREM SUDE KIZIL 13 30 10 27,50 9 6 7,50 6 1 5,75 9 9 6,75 54 26 47,50 282,145 42 252 636 2246 151926

253 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 34 6 32,50 12 7 10,25 3 0 3,00 3 4 2,00 52 17 47,75 282,060 70 253 637 2250 152083

254 0 RIFAT YILDIZ 12 30 2 29,50 9 8 7,00 4 1 3,75 8 3 7,25 51 14 47,50 281,905 81 254 641 2258 152353

255 14009 DENİZ ŞENKAL 12 32 8 30,00 10 10 7,50 8 3 7,25 4 5 2,75 54 26 47,50 281,660 82 255 644 2267 152796

256 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 31 7 29,25 9 6 7,50 9 4 8,00 4 6 2,50 53 23 47,25 280,993 83 256 648 2286 153944

257 14048 A ALEYNA AYDIN 12 30 5 28,75 12 5 10,75 5 1 4,75 3 1 2,75 50 12 47,00 280,313 84 257 652 2299 155118

258 12267 EMENTE DOLGUN 12 31 7 29,25 7 6 5,50 9 3 8,25 4 0 4,00 51 16 47,00 280,298 85 258 653 2300 155155

259 14005 DOĞA SOYLU 12 30 6 28,50 15 4 14,00 4 3 3,25 2 3 1,25 51 16 47,00 280,285 86 259 654 2301 155188

260 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI 13 27 11 24,25 9 11 6,25 17 3 16,25 53 25 46,75 280,033 43 260 656 2303 155635

261 14032 HALİL CAN KUTLU 12 29 11 26,25 15 5 13,75 7 5 5,75 2 4 1,00 53 25 46,75 279,813 87 261 657 2308 156008

262 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 29 3 28,25 13 4 12,00 7 2 6,50 49 9 46,75 279,513 71 262 659 2316 156526

263 13092 SENA KIŞLALI 13Z 30 5 28,75 11 4 10,00 8 0 8,00 49 9 46,75 279,448 1 263 661 2319 156623

264 14003 DİLVİN YEĞEN 12 28 11 25,25 7 10 4,50 14 5 12,75 5 4 4,00 54 30 46,50 279,308 88 264 662 2324 156878

265 0 AHMET ARSLAN 12 27 8 25,00 10 5 8,75 12 3 11,25 3 6 1,50 52 22 46,50 279,240 89 265 663 2327 156988

266 12157 AYŞE ENNUR KARAKO 12A 29 9 26,75 9 8 7,00 9 3 8,25 6 6 4,50 53 26 46,50 279,133 72 266 665 2333 157163

267 14028 MISRA BETAŞ 12A 34 6 32,50 11 9 8,75 5 3 4,25 3 7 1,25 53 25 46,75 279,010 73 267 666 2338 157408

268 13040 İREM ŞAKAR 13 29 7 27,25 9 7 7,25 12 4 11,00 3 8 1,00 53 26 46,50 278,928 44 268 668 2341 157531

269 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 7 31,25 11 8 9,00 4 3 3,25 4 4 3,00 52 22 46,50 278,488 90 269 672 2355 158383

270 13116 UĞURCAN NAZLI 13 28 8 26,00 14 4 13,00 7 6 5,50 4 9 1,75 53 27 46,25 278,365 45 270 674 2360 158598

271 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12 30 10 27,50 15 5 13,75 6 4 5,00 51 19 46,25 278,100 91 271 676 2368 159112

272 13122 DEMİRHAN KAYA 13 25 8 23,00 7 7 5,25 15 6 13,50 5 3 4,25 52 24 46,00 278,100 46 271 676 2368 159112

273 13117 EYLÜL KALENDER 13 31 9 28,75 15 4 14,00 3 3 2,25 2 3 1,25 51 19 46,25 277,988 47 273 679 2373 159293

274 120006 KADİR CAN ÇAM 22 13 18,75 9 8 7,00 19 4 18,00 3 5 1,75 53 30 45,50 277,043 9 274 684 2389 160932

275 0 İL KNURGAMZE UZUN 31 5 29,75 12 8 10,00 6 3 5,25 2 5 0,75 51 21 45,75 276,328 10 275 691 2406 162193

276 13014 SAMET UZUN 13 28 11 25,25 12 3 11,25 6 3 5,25 5 5 3,75 51 22 45,50 276,278 48 276 692 2408 162272

277 12043 SUDE DEMİRHAN 12 29 9 26,75 5 2 4,50 11 2 10,50 5 5 3,75 50 18 45,50 276,083 92 277 693 2414 162637

278 0 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 29 8 27,00 11 5 9,75 8 6 6,50 3 3 2,25 51 22 45,50 275,990 74 278 695 2417 162800

279 13025 ZAFER TAN 13 26 12 23,00 6 13 2,75 14 6 12,50 9 8 7,00 55 39 45,25 275,945 49 279 696 2418 162882

280 13069 SELEN İNCEOĞLU 13 26 10 23,50 13 6 11,50 6 3 5,25 6 4 5,00 51 23 45,25 275,800 50 280 697 2423 163143

281 12229 TALHA GÜRCAN 12 28 8 26,00 5 4 4,00 11 5 9,75 7 6 5,50 51 23 45,25 275,495 93 281 699 2432 163721

282 13072 ALEYNA AYGÜN 13 31 7 29,25 11 6 9,50 6 4 5,00 2 3 1,25 50 20 45,00 274,148 51 282 704 2468 166175

283 14027 VOLKAN GÖKTAŞ 12 27 8 25,00 14 6 12,50 4 3 3,25 5 4 4,00 50 21 44,75 274,055 94 283 705 2471 166391

284 12394 ARDA ERCAN VAROL 12C 28 12 25,00 13 7 11,25 7 8 5,00 5 6 3,50 53 33 44,75 274,035 2 284 706 2472 166426

285 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 29 6 27,50 11 8 9,00 8 5 6,75 3 6 1,50 51 25 44,75 273,630 95 285 707 2478 167158

286 11195 RAHİME NAZ ÇAKIR 23 9 20,75 9 3 8,25 12 1 11,75 5 6 3,50 49 19 44,25 273,078 11 286 710 2492 168138

287 12276 KEVSER T FÇİ 12A 29 7 27,25 9 8 7,00 8 2 7,50 4 5 2,75 50 22 44,50 272,958 75 287 712 2500 168356

288 0 CEREN MALTA 12A 28 11 25,25 10 8 8,00 6 7 4,25 8 6 6,50 52 32 44,00 271,858 76 288 714 2523 170318
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

289 12130 SİBEL ORUCU 12 33 7 31,25 9 10 6,50 8 7 6,25 2 9 -0,25 52 33 43,75 270,053 96 289 721 2573 173710

290 13032 SAMET FURKAN TOSU 13 27 12 24,00 11 9 8,75 9 11 6,25 7 11 4,25 54 43 43,25 269,665 52 290 722 2585 174384

291 12040 METEHAN TAŞKIN 12 26 9 23,75 8 8 6,00 9 4 8,00 7 7 5,25 50 28 43,00 268,983 97 291 725 2600 175612

292 75190 FURKAN METE 12 29 8 27,00 9 9 6,75 3 0 3,00 7 3 6,25 48 20 43,00 268,600 98 292 729 2609 176310

293 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 26 10 23,50 4 7 2,25 17 3 16,25 1 1 0,75 48 21 42,75 268,080 99 293 731 2619 177234

294 12301 ARDA YILDIRIM 12A 29 8 27,00 9 7 7,25 5 5 3,75 6 6 4,50 49 26 42,50 267,020 77 294 732 2644 179196

295 13152 EFE UÇAR 31 6 29,50 8 7 6,25 7 3 6,25 2 6 0,50 48 22 42,50 266,535 12 295 735 2659 180106

296 13114 METİN ÇAĞLAR 13A 25 13 21,75 14 6 12,50 5 13 1,75 8 8 6,00 52 40 42,00 266,253 25 296 737 2670 180626

297 122280 KAAN SEMİH KURT 12C 26 10 23,50 9 9 6,75 11 9 8,75 5 8 3,00 51 36 42,00 265,905 3 297 740 2678 181274

298 13108 İREM EYİ 13 32 8 30,00 11 8 9,00 4 3 3,25 47 19 42,25 265,695 53 298 742 2688 181676

299 13113 BERKE GÜMÜŞ 13A 27 7 25,25 12 6 10,50 4 1 3,75 4 6 2,50 47 20 42,00 265,658 26 299 743 2689 181758

300 12143 SUDE NAZ CİRMAN 12 29 10 26,50 7 7 5,25 11 4 10,00 1 3 0,25 48 24 42,00 265,405 100 300 745 2696 182212

301 12321 UMUT YILMAZ 12 25 6 23,50 12 3 11,25 4 5 2,75 5 3 4,25 46 17 41,75 265,200 101 301 747 2708 182565

302 13063 CEM SÖZEN 13 32 5 30,75 11 9 8,75 3 2 2,50 46 16 42,00 264,843 54 302 750 2723 183188

303 12034 YUSUF COŞKUN 12A 23 10 20,50 11 6 9,50 9 5 7,75 5 5 3,75 48 26 41,50 264,815 78 303 752 2725 183245

304 0 DAMLA KULA 12A 28 6 26,50 7 7 5,25 10 3 9,25 2 5 0,75 47 21 41,75 264,670 79 304 753 2730 183501

305 14054 ALANUR DEMİR 11F 30 10 27,50 15 5 13,75 4 9 1,75 1 9 -1,25 50 33 41,75 264,460 1 305 755 2736 183861

306 14037 ÖZEN KILIÇ 12 27 9 24,75 12 2 11,50 5 2 4,50 1 1 0,75 45 14 41,50 264,143 102 306 758 2745 184440

307 0 ZEHRANUR BOZKURT 13 29 8 27,00 9 10 6,50 6 3 5,25 3 1 2,75 47 22 41,50 263,930 55 307 760 2747 184776

308 11062 SERRA ÖZMEN 11E 25 15 21,25 14 6 12,50 8 3 7,25 47 24 41,00 263,058 1 308 764 2778 186361

309 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 7 28,25 5 7 3,25 8 3 7,25 3 2 2,50 46 19 41,25 263,003 103 309 768 2782 186471

310 0 NAZ PAZAR 13 32 5 30,75 7 5 5,75 7 9 4,75 0 1 -0,25 46 20 41,00 261,813 56 310 773 2814 188604

311 12326 BELİNAY BARLIK 12A 25 15 21,25 12 7 10,25 6 5 4,75 7 11 4,25 50 38 40,50 261,718 80 311 774 2816 188771

312 0 BEGÜM MALKOÇ 12 27 5 25,75 11 2 10,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 44 13 40,75 261,698 104 312 775 2817 188810

313 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 24 10 21,50 8 3 7,25 12 0 12,00 0 1 -0,25 44 14 40,50 261,505 105 313 776 2823 189186

314 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 27 7 25,25 10 9 7,75 8 6 6,50 2 4 1,00 47 26 40,50 261,068 4 314 779 2836 189983

315 13125 BUSE YAŞAR 13 27 6 25,50 10 7 8,25 6 1 5,75 3 8 1,00 46 22 40,50 261,035 57 315 780 2838 190043

316 14012 CEREN YILMAZ 12A 32 8 30,00 10 9 7,75 1 2 0,50 3 3 2,25 46 22 40,50 260,500 81 316 782 2851 190950

317 12119 SUDE DİNÇ 12A 27 8 25,00 12 5 10,75 5 3 4,25 2 7 0,25 46 23 40,25 260,315 82 317 783 2854 191279

318 13012 ELA KARAOĞLAN 13 28 7 26,25 14 3 13,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 11 40,25 260,133 58 318 784 2857 191633

319 13049 YASEMİN TUTAL 13 29 8 27,00 10 6 8,50 4 3 3,25 2 4 1,00 45 21 39,75 258,575 59 319 790 2898 194550

320 3201 AYTEN UZUN 12B 26 8 24,00 11 5 9,75 5 5 3,75 4 8 2,00 46 26 39,50 258,250 5 320 792 2903 195127

321 0 YAĞIZ BAKİ TANRIK 12F 27 7 25,25 10 9 7,75 5 2 4,50 2 0 2,00 44 18 39,50 258,088 3 321 793 2907 195435

322 0 EREN ÖZÇİFTÇİ 13 27 8 25,00 8 10 5,50 7 4 6,00 3 1 2,75 45 23 39,25 257,395 60 322 796 2923 196712

323 12381 EMİRHAN AKGÜM 12 29 11 26,25 13 7 11,25 1 2 0,50 1 0 1,00 44 20 39,00 256,408 106 323 798 2939 198458

324 13057 İSMAİL ERGÜL 13 20 9 17,75 11 6 9,50 5 1 4,75 7 2 6,50 43 18 38,50 256,223 61 324 800 2946 198823

325 13009 EMİN PALA 13 14 6 12,50 10 6 8,50 12 4 11,00 8 7 6,25 44 23 38,25 256,140 62 325 801 2950 198950

326 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 26 11 23,25 16 2 15,50 42 13 38,75 256,003 107 326 804 2954 199211

327 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 30 9 27,75 11 7 9,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 44 21 38,75 255,408 1 327 812 2969 200316

328 14035 AYSİMA YOLCU 12 31 9 28,75 7 10 4,50 5 3 4,25 2 3 1,25 45 25 38,75 255,338 108 328 813 2971 200437

329 0 BARAN DENİZ 12 23 15 19,25 4 6 2,50 18 4 17,00 0 2 -0,50 45 27 38,25 254,993 109 329 816 2977 201115

330 0 KÜBRA DURMAZ 29 9 26,75 9 7 7,25 1 1 0,75 4 2 3,50 43 19 38,25 254,178 13 330 818 2995 202589

331 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 30 10 27,50 10 10 7,50 3 1 2,75 1 2 0,50 44 23 38,25 253,960 110 331 821 3000 203032

332 11103 KEMAL HORUZ 11A 28 9 25,75 13 7 11,25 1 11 -1,75 3 1 2,75 45 28 38,00 253,523 1 332 822 3009 203767

333 11097 ASLI OSMANBEY 11 28 10 25,50 10 9 7,75 5 3 4,25 2 6 0,50 45 28 38,00 253,465 15 333 825 3013 203879

334 0 EZGİ GÜLTEKİN 12A 20 13 16,75 10 6 8,50 9 4 8,00 5 3 4,25 44 26 37,50 253,243 83 334 828 3023 204319

335 0 DERİN SABANCIOĞLU 13 31 6 29,50 3 3 2,25 5 3 4,25 3 4 2,00 42 16 38,00 253,005 63 335 831 3032 204785

336 13090 AHMET SAİT KARAOĞ 13D 23 14 19,50 7 8 5,00 9 4 8,00 7 8 5,00 46 34 37,50 252,915 1 336 834 3035 204945
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

337 11003 HAYRÜNNİSA GÖK 11A 28 11 25,25 10 9 7,75 3 10 0,50 6 7 4,25 47 37 37,75 252,893 2 337 835 3036 204977

338 12088 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 22 10 19,50 5 2 4,50 9 2 8,50 5 1 4,75 41 15 37,25 252,150 111 338 840 3052 206316

339 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 24 6 22,50 6 3 5,25 7 2 6,50 4 4 3,00 41 15 37,25 251,690 112 339 843 3064 207147

340 12051 R Ü*YSA TETİK 12 28 9 25,75 10 7 8,25 3 4 2,00 2 3 1,25 43 23 37,25 251,198 113 340 846 3088 208021

341 12144 BEGÜM AKPINAR 12A 21 4 20,00 5 4 4,00 12 5 10,75 3 4 2,00 41 17 36,75 250,465 84 341 850 3105 209299

342 12349 TALHA KARAKOÇ 12A 24 14 20,50 7 13 3,75 14 6 12,50 45 33 36,75 250,320 85 342 851 3109 209553

343 11151 ÖMER FARUK SÜMER 11 24 9 21,75 13 5 11,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 42 22 36,50 249,533 16 343 854 3132 210907

344 0 ERAY AKYÜZ 12 25 11 22,25 7 4 6,00 9 3 8,25 41 18 36,50 249,338 114 344 857 3141 211290

345 11203 BURAK KAAN BÜSTAÇ 11 21 8 19,00 10 6 8,50 6 4 5,00 4 2 3,50 41 20 36,00 248,390 17 345 858 3157 212950

346 0 EFE BARBUNYA 13 25 8 23,00 8 9 5,75 5 2 4,50 3 1 2,75 41 20 36,00 247,840 64 346 862 3173 213962

347 13087 İBRAHİM AKAN 13A 20 16 16,00 5 15 1,25 14 1 13,75 6 6 4,50 45 38 35,50 247,310 27 347 865 3185 214920

348 12147 RAVZANUR AYTUN 12 25 13 21,75 7 7 5,25 8 7 6,25 3 2 2,50 43 29 35,75 247,238 115 348 866 3187 215054

349 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 25 9 22,75 12 5 10,75 1 2 0,50 2 1 1,75 40 17 35,75 247,078 86 349 868 3192 215351

350 0 MUHAMMED SENA AKS 12 26 12 23,00 14 6 12,50 40 18 35,50 246,220 116 350 878 3221 216795

351 0 SUDENAZ DİLER 12 27 8 25,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 14 35,50 246,000 117 351 880 3231 217196

352 0 UFUK İHSAN KUMRU 23 7 21,25 10 3 9,25 5 6 3,50 2 3 1,25 40 19 35,25 245,743 14 352 881 3237 217635

353 0 FURKAN YAŞAR ZENG 12 25 9 22,75 14 6 12,50 39 15 35,25 245,498 118 353 882 3244 218014

354 12288 BETÜL DEMİRCİ 12A 29 7 27,25 4 12 1,00 6 1 5,75 2 3 1,25 41 23 35,25 244,963 87 354 883 3252 218972

355 0 EREN DEMİRDİZEN 11 24 4 23,00 6 10 3,50 6 7 4,25 5 3 4,25 41 24 35,00 244,880 18 355 885 3254 219111

356 12415 BİLGE TAŞKIN 12 27 10 24,50 10 6 8,50 3 12 0,00 4 8 2,00 44 36 35,00 244,595 119 356 888 3262 219665

357 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 25 12 22,00 10 6 8,50 6 7 4,25 41 25 34,75 244,255 120 357 891 3274 220297

358 12315 YAĞIZ AYDIN 12 22 13 18,75 12 8 10,00 4 6 2,50 4 3 3,25 42 30 34,50 243,883 121 358 893 3283 220934

359 0 EDANUR TAŞDEMİR 11 24 14 20,50 12 6 10,50 3 9 0,75 4 5 2,75 43 34 34,50 243,635 19 359 894 3292 221350

360 12347 SILA AKAR 12 28 6 26,50 6 7 4,25 4 3 3,25 1 1 0,75 39 17 34,75 243,530 122 360 897 3296 221534

361 14038 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 27 11 24,25 9 6 7,50 1 3 0,25 3 2 2,50 40 22 34,50 243,138 123 361 899 3304 222196

362 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK 13Z 25 13 21,75 14 6 12,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 41 27 34,25 242,638 2 362 902 3316 223121

363 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12A 16 9 13,75 3 4 2,00 9 4 8,00 11 4 10,00 39 21 33,75 242,538 88 363 903 3317 223309

364 0 EMİRHAN YAŞAR 12A 21 17 16,75 9 8 7,00 10 12 7,00 5 8 3,00 45 45 33,75 241,868 89 364 908 3329 224516

365 12172 SİMGE KARABULUT 12 26 12 23,00 6 9 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 40 24 34,00 241,840 124 365 909 3331 224562

366 11152 ARDA ÖZDEMİR 11B 26 13 22,75 11 6 9,50 2 3 1,25 3 10 0,50 42 32 34,00 241,743 4 366 911 3335 224709

367 12369 UMUT CAN SARIALTU 12A 22 10 19,50 10 5 8,75 6 2 5,50 38 17 33,75 241,390 90 367 917 3347 225297

368 0 SILA GEZEK 24 13 20,75 10 8 8,00 4 5 2,75 4 7 2,25 42 33 33,75 241,318 15 368 918 3349 225411

369 13007 SEDAT ARDA KOŞUN 13A 20 8 18,00 8 7 6,25 7 2 6,50 4 5 2,75 39 22 33,50 240,940 28 369 920 3362 226088

370 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM 13 27 11 24,25 7 8 5,00 1 2 0,50 5 4 4,00 40 25 33,75 240,933 65 370 921 3363 226111

371 12128 DOĞAÇ MA Zİ 12A 16 12 13,00 6 4 5,00 15 5 13,75 3 6 1,50 40 27 33,25 240,785 91 371 922 3367 226348

372 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 26 11 23,25 9 9 6,75 1 3 0,25 4 3 3,25 40 26 33,50 240,278 125 372 923 3378 227260

373 12377 RECEP OKAY AKCAN 12C 26 11 23,25 8 5 6,75 2 3 1,25 3 4 2,00 39 23 33,25 239,473 4 373 932 3400 228601

374 13078 ALEMDAR ERBAY 13 26 12 23,00 12 7 10,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 39 23 33,25 239,415 66 374 934 3405 228708

375 0 ZEHRA İKAN 26 11 23,25 9 10 6,50 5 8 3,00 2 6 0,50 42 35 33,25 239,413 16 375 935 3407 228713

376 12340 ALİRIZA TİLKAT 12 22 4 21,00 9 5 7,75 3 0 3,00 1 0 1,00 35 9 32,75 238,215 126 376 940 3438 230751

377 11002 CEREN DEDEOĞLU 11 25 13 21,75 8 11 5,25 5 9 2,75 5 8 3,00 43 41 32,75 238,198 20 377 941 3439 230802

378 13030 HANİFE SERTKAYA 13 24 11 21,25 13 6 11,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 38 21 32,75 238,173 67 378 943 3441 230842

379 13058 YUSUF YALÇIN 13 24 7 22,25 8 9 5,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 37 17 32,75 238,003 68 379 944 3445 231108

380 0 EFE BAYRAK 12 21 11 18,25 12 5 10,75 3 1 2,75 1 1 0,75 37 18 32,50 237,808 127 380 946 3450 231451

381 0 SUDENUR DEMİRHAN 22 8 20,00 5 7 3,25 9 6 7,50 2 1 1,75 38 22 32,50 237,620 17 381 947 3452 231749

382 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 12 8 10,00 16 8 14,00 9 7 7,25 37 23 31,25 236,665 92 382 951 3476 233426

383 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 21 11 18,25 11 9 8,75 3 0 3,00 3 4 2,00 38 24 32,00 236,348 18 383 952 3479 233961

384 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 24 10 21,50 9 6 7,50 1 0 1,00 3 4 2,00 37 20 32,00 235,925 93 384 953 3483 234722
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

385 11145 ÇINAR BİRCAN 11C 25 8 23,00 5 4 4,00 8 12 5,00 38 24 32,00 235,850 2 385 954 3485 234852

386 12404 GİZEM PALA 12 20 17 15,75 7 8 5,00 11 16 7,00 6 9 3,75 44 50 31,50 235,233 128 386 957 3504 235943

387 247 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 11F 27 13 23,75 9 11 6,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 39 30 31,50 234,033 2 387 959 3523 237956

388 13121 SEVİLAY ATIŞ 13 22 11 19,25 11 6 9,50 1 4 0,00 4 6 2,50 38 27 31,25 233,973 69 388 962 3527 238048

389 12335 ESMA BİRGÜL 12 23 9 20,75 9 2 8,50 0 6 -1,50 5 7 3,25 37 24 31,00 233,053 129 389 966 3547 239575

390 0 EMRULLAH BİLGİÇ 13 24 5 22,75 8 4 7,00 2 3 1,25 34 12 31,00 232,663 70 390 967 3553 240187

391 14063 SUDE KASER 12 27 7 25,25 9 8 7,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 36 20 31,00 232,328 130 391 968 3565 240754

392 12129 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 30 9 27,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 34 12 31,00 232,013 131 392 969 3572 241228

393 122840 AHMET ÇOBAN 12A 17 13 13,75 13 4 12,00 3 3 2,25 4 7 2,25 37 27 30,25 231,658 94 393 971 3576 241810

394 13082 ARDA ÜNLÜ 13 11 8 9,00 6 5 4,75 12 3 11,25 7 8 5,00 36 24 30,00 231,630 71 394 972 3578 241857

395 0 ALİME DÜZGÜN 13 28 9 25,75 6 10 3,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 37 25 30,75 231,508 72 395 973 3581 242051

396 13021 HATİCE ÇALGIN 13 23 9 20,75 3 2 2,50 7 6 5,50 3 5 1,75 36 22 30,50 231,483 73 396 974 3583 242087

397 12354 TUNA AKI 12A 26 13 22,75 3 1 2,75 6 4 5,00 35 18 30,50 231,353 95 397 975 3586 242324

398 0 NUR EFŞAN İKAN 24 11 21,25 7 7 5,25 3 5 1,75 4 9 1,75 38 32 30,00 229,908 19 398 980 3611 244649

399 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 28 6 26,50 7 11 4,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 37 27 30,25 229,890 132 399 981 3612 244684

400 14040 SUDE KAYA 12 30 8 28,00 3 3 2,25 33 11 30,25 229,715 133 400 982 3617 244971

401 21175 BAHATTİN TALHA ÖZ 11F 21 18 16,50 9 11 6,25 5 5 3,75 4 4 3,00 39 38 29,50 229,065 3 401 984 3629 246064

402 13095 SILANURÇEŞMEBAŞI 13 21 17 16,75 12 8 10,00 2 0 2,00 1 2 0,50 36 27 29,25 228,178 74 402 989 3643 247444

403 13158 ERAY EVRAN 13 21 14 17,50 6 9 3,75 9 4 8,00 36 27 29,25 228,060 75 403 990 3645 247613

404 12397 FURKAN ÇELİK 12 22 10 19,50 8 9 5,75 1 1 0,75 4 3 3,25 35 23 29,25 227,930 134 404 991 3647 247804

405 12039 ÖZNUR SALTIK 12 27 9 24,75 6 10 3,50 3 7 1,25 36 26 29,50 227,873 135 405 992 3649 247882

406 12388 SALİH EFE ALAN 12A 23 9 20,75 5 7 3,25 1 0 1,00 5 3 4,25 34 19 29,25 227,808 96 406 993 3652 247993

407 12259 EMİRHAN GEDİK 12 23 14 19,50 9 11 6,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 37 31 29,25 227,770 136 407 994 3654 248049

408 12297 METEHAN SÖYLER 12A 16 5 14,75 7 7 5,25 9 3 8,25 2 5 0,75 34 20 29,00 227,693 97 408 995 3655 248171

409 12301 FATMANUR ÖZERLİ 22 6 20,50 9 5 7,75 1 0 1,00 32 11 29,25 227,670 20 409 996 3656 248197

410 11117 İRFAN KABAŞ 11 22 12 19,00 11 6 9,50 1 4 0,00 3 10 0,50 37 32 29,00 227,130 21 410 997 3665 249032

411 14061 RUKİYE ASLI PALA 19 13 15,75 12 6 10,50 3 2 2,50 34 21 28,75 226,878 21 411 1000 3674 249452

412 17004 BAGER IŞIK 13A 19 11 16,25 6 5 4,75 7 4 6,00 2 3 1,25 34 23 28,25 225,253 29 412 1008 3708 251936

413 13169 GİZEM SUDE ERBİL 13F 25 12 22,00 4 6 2,50 7 10 4,50 0 2 -0,50 36 30 28,50 225,190 1 413 1009 3710 252022

414 999888 AHMET HAKTAN ÇELİ 12A 22 16 18,00 7 10 4,50 5 9 2,75 5 8 3,00 39 43 28,25 225,095 98 414 1010 3712 252196

415 13045 BURCU EREN 22 12 19,00 8 9 5,75 2 3 1,25 4 7 2,25 36 31 28,25 224,935 22 415 1012 3716 252450

416 111175 SÜMEYYE ERDİNÇ 11 24 14 20,50 8 1 7,75 32 15 28,25 224,650 22 416 1014 3723 252866

417 12400 DAMLA CANLI 12 17 16 13,00 11 9 8,75 4 3 3,25 6 13 2,75 38 41 27,75 224,225 137 417 1018 3733 253553

418 12208 KADİR ATA GÜMÜŞDE 12 23 11 20,25 6 8 4,00 3 7 1,25 4 6 2,50 36 32 28,00 224,028 138 418 1020 3736 253832

419 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12A 24 9 21,75 5 7 3,25 3 3 2,25 1 1 0,75 33 20 28,00 223,763 99 419 1021 3740 254244

420 13140 TUANA ÇELİK 13 25 6 23,50 5 6 3,50 1 0 1,00 31 12 28,00 223,545 76 420 1023 3743 254562

421 13170 MELİH SARUHAN 13 22 3 21,25 0 2 -0,50 6 7 4,25 3 1 2,75 31 13 27,75 223,153 77 421 1024 3747 255144

422 11076 OSMAN CURA 11B 21 15 17,25 9 8 7,00 5 7 3,25 35 30 27,50 222,808 5 422 1026 3755 255683

423 12364 ARİF ERDEM AKIN 12A 22 15 18,25 11 8 9,00 33 23 27,25 221,923 100 423 1029 3768 256970

424 0 CELAL SERDAR 11B 7 1 6,75 3 0 3,00 11 3 10,25 7 2 6,50 28 6 26,50 221,413 6 424 1033 3778 257736

425 13157 RECEP İZİDOĞRU 13 21 12 18,00 5 4 4,00 7 7 5,25 1 5 -0,25 34 28 27,00 221,190 78 425 1036 3785 258023

426 12407 FEVZİ ŞENOCAK 18 16 14,00 13 6 11,50 1 8 -1,00 4 8 2,00 36 38 26,50 220,290 23 426 1037 3795 259306

427 12042 ELİF AKSÖZ 12 21 9 18,75 7 4 6,00 2 2 1,50 30 15 26,25 218,838 139 427 1041 3816 261341

428 12266 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 20 9 17,75 9 5 7,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 32 24 26,00 218,203 140 428 1042 3826 262258

429 0 REŞİT ACAR 11 16 7 14,25 5 5 3,75 3 3 2,25 7 6 5,50 31 21 25,75 218,133 23 429 1044 3828 262337

430 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 23 11 20,25 3 8 1,00 4 5 2,75 3 4 2,00 33 28 26,00 217,968 141 430 1046 3833 262604

431 13160 SAHRA NUR INCAL 13 18 14 14,50 8 2 7,50 4 2 3,50 30 18 25,50 217,125 79 431 1047 3844 263798

432 14041 YASEMIN UZUNLAR 12 25 7 23,25 5 9 2,75 0 1 -0,25 30 17 25,75 216,733 142 432 1048 3848 264320
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

433 13166 EFECANNÖZDEMİR 13A 4 2 3,50 8 10 5,50 16 5 14,75 3 8 1,00 31 25 24,75 216,330 30 433 1050 3857 264889

434 13138 YUSUF ÇALIŞKAN 13 23 14 19,50 4 4 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 31 24 25,00 214,965 80 434 1054 3878 266689

435 0 ECE SEKÜ 19 18 14,50 6 4 5,00 7 8 5,00 32 30 24,50 214,305 24 435 1056 3888 267556

436 0 MELİS DANACIOĞLU 12 23 10 20,50 1 6 -0,50 6 5 4,75 30 21 24,75 214,080 143 436 1058 3893 267861

437 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 21 6 19,50 6 7 4,25 1 1 0,75 28 14 24,50 213,455 144 437 1061 3909 268663

438 13134 TOLGAKAPLAN 13 19 14 15,50 11 9 8,75 1 4 0,00 31 27 24,25 213,220 81 438 1063 3915 268964

439 13005 HAKAN TAŞDEMİR 13 19 20 14,00 8 8 6,00 5 4 4,00 1 4 0,00 33 36 24,00 212,660 82 439 1064 3925 269704

440 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ 13 20 12 17,00 3 3 2,25 7 16 3,00 2 2 1,50 32 33 23,75 211,575 83 440 1068 3943 271068

441 13039 BERK KARA 13 24 12 21,00 3 2 2,50 27 14 23,50 210,240 84 441 1070 3959 272614

442 12355 BUSE SEMİZ 12A 16 5 14,75 3 2 2,50 6 1 5,75 25 8 23,00 209,543 101 442 1071 3965 273451

443 12365 SALİH TETİK 12 16 21 10,75 9 10 6,50 5 2 4,50 2 4 1,00 32 37 22,75 209,348 145 443 1072 3970 273678

444 565444 SÜMEYRA ANGİ 12 23 13 19,75 1 2 0,50 4 15 0,25 4 6 2,50 32 36 23,00 208,993 146 444 1074 3976 274135

445 11026 TAHA KUTAT ER 11C 15 20 10,00 8 2 7,50 6 4 5,00 29 26 22,50 208,850 3 445 1076 3978 274288

446 12127 CEYDA POYRAZ 12 26 12 23,00 26 12 23,00 208,470 147 446 1079 3984 274765

447 11035 SUDE DÜZGÜN 11 19 16 15,00 7 9 4,75 1 1 0,75 2 1 1,75 29 27 22,25 207,315 24 447 1083 3997 276183

448 13150 RABİA TURAN 13 20 14 16,50 5 4 4,00 2 1 1,75 27 19 22,25 207,120 85 448 1086 4003 276404

449 16007 BARBAROS KAYAN 12C 7 1 6,75 4 5 2,75 12 7 10,25 2 0 2,00 25 13 21,75 206,888 5 449 1088 4006 276686

450 11050 GİZEMNUR ER 11 25 12 22,00 4 6 2,50 1 5 -0,25 1 12 -2,00 31 35 22,25 206,255 25 450 1089 4010 277407

451 13064 RECEP Ş N 13 19 13 15,75 8 9 5,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 25 21,75 205,668 86 451 1093 4017 278019

452 373 RABİA NUR AKDENİZ 12B 11 11 8,25 5 8 3,00 9 5 7,75 3 3 2,25 28 27 21,25 205,193 6 452 1095 4020 278509

453 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 13 20 8,00 13 4 12,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 30 35 21,25 205,125 148 453 1096 4021 278585

454 11107 BARTU ATAŞ 11A 17 21 11,75 3 6 1,50 10 8 8,00 30 35 21,25 204,648 3 454 1098 4030 279127

455 13139 KADER ÇAĞLIYAN 13 16 12 13,00 3 2 2,50 4 6 2,50 4 4 3,00 27 24 21,00 203,850 87 455 1102 4041 279995

456 12264 KAAN MALÇOK 12 19 8 17,00 5 6 3,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 25 16 21,00 203,190 149 456 1106 4049 280666

457 13019 MERVE ÇİFÇİ 13 21 12 18,00 6 10 3,50 1 6 -0,50 28 28 21,00 203,060 88 457 1107 4051 280788

458 13143 BEYZA YILDIRIM 13 21 10 18,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 0 1,00 26 20 21,00 203,055 89 458 1108 4052 280791

459 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12K 18 8 16,00 7 6 5,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 25 19 20,25 201,055 1 459 1113 4072 282784

460 13097 DAMLA KARADENİZ 13 16 13 12,75 6 3 5,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 25 23 19,25 198,548 90 460 1126 4100 285349

461 130020 BERKAY KORKMAZ 13 17 14 13,50 6 7 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 25 23 19,25 198,410 91 461 1127 4104 285480

462 13155 DİLASA YIĞİTYILMA 13 9 21 3,75 8 12 5,00 11 29 3,75 9 11 6,25 37 73 18,75 198,388 92 462 1128 4105 285491

463 13023 EMİNE COŞKUN 13 20 14 16,50 6 11 3,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 27 31 19,25 197,970 93 463 1130 4112 285875

464 13004 BURAK TAŞDEMİR 13 17 12 14,00 5 4 4,00 2 9 -0,25 3 7 1,25 27 32 19,00 197,610 94 464 1131 4117 286223

465 13084 FURKAN ERCİ 13 16 6 14,50 1 1 0,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 21 10 18,50 195,975 95 465 1132 4126 287717

466 12064 HATİCE OKYAY 12 13 10 10,50 3 6 1,50 3 7 1,25 6 4 5,00 25 27 18,25 195,950 150 466 1134 4129 287752

467 1240 FERHAT YÜMLÜ 13 17 16 13,00 5 6 3,50 2 3 1,25 1 2 0,50 25 27 18,25 195,445 96 467 1136 4132 288188

468 13151 YUSUF EMRE DOĞRU 13 17 13 13,75 5 3 4,25 2 7 0,25 24 23 18,25 195,338 97 468 1137 4134 288287

469 0 GÜLSEVEN ÇETİN 13 18 9 15,75 7 10 4,50 0 2 -0,50 1 10 -1,50 26 31 18,25 195,008 98 469 1138 4137 288587

470 70764 BEGÜM SAROHAN 12 19 3 18,25 19 3 18,25 194,743 151 470 1139 4138 288838

471 13156 BARKIN ERDOĞAN 13Z 19 19 14,25 5 15 1,25 6 14 2,50 30 48 18,00 194,608 3 471 1140 4140 288967

472 123590 NERMİN TAŞCI 12A 19 20 14,00 6 14 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 28 41 17,75 193,835 102 472 1143 4150 289650

473 10019 HALİME YAKA 11 18 17 13,75 7 7 5,25 1 9 -1,25 26 33 17,75 193,768 26 473 1144 4152 289704

474 12149 İBRAHİM DEMİR 12 11 8 9,00 3 1 2,75 6 3 5,25 1 2 0,50 21 14 17,50 193,700 152 474 1148 4158 289758

475 13144 NAZ ÖZTUNÇTEMUR 13 13 8 11,00 4 4 3,00 4 2 3,50 21 14 17,50 193,420 99 475 1149 4165 289992

476 13074 EROL GÜLAL 13 14 14 10,50 2 4 1,00 2 1 1,75 5 4 4,00 23 23 17,25 192,890 100 476 1150 4166 290458

477 12360 HALİL TAŞCI 12 15 10 12,50 1 5 -0,25 6 7 4,25 1 1 0,75 23 23 17,25 192,500 153 477 1152 4171 290764

478 0 BARAN DEMİR 13 17 14 13,50 2 10 -0,50 4 3 3,25 23 27 16,25 189,320 101 478 1154 4199 293330

479 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 18 14 14,50 3 5 1,75 1 4 0,00 22 23 16,25 189,190 154 479 1155 4201 293443

480 0 EDİZ BAŞARAN 11 12 8,00 9 5 7,75 20 17 15,75 188,525 25 480 1157 4207 293953
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,5 24,76 9,8 5,7 8,33 11,0 3,9 10,02 5,7 3,9 4,73 53,3 22,0 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,2 8,2 25,20 10,0 5,8 8,58 11,3 3,7 10,41 5,9 4,1 4,82 54,5 21,8 49,01 286,630

KATILIMLAR

481 13094 HATİCE NAZ GÜNGÖR 13Z 14 18 9,50 6 10 3,50 2 0 2,00 3 9 0,75 25 37 15,75 188,360 4 481 1159 4211 294085

482 13148 DENİZ KARATAŞ 13 18 20 13,00 4 13 0,75 2 3 1,25 2 5 0,75 26 41 15,75 187,905 102 482 1160 4218 294397

483 14059 ESMA KORKMAZ 12 19 19 14,25 2 6 0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 23 30 15,50 186,988 155 483 1162 4226 295061

484 11061 SUDENAZ YAĞDIRAN 11 17 23 11,25 3 7 1,25 1 4 0,00 5 9 2,75 26 43 15,25 186,703 27 484 1164 4230 295294

485 111610 RRYVUZ 11A 23 17 18,75 5 15 1,25 5 35 -3,75 3 15 -0,75 36 82 15,50 186,343 4 485 1167 4233 295580

486 13044 EMRE TOZAN 13 12 12 9,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 5 5 3,75 21 24 15,00 186,280 103 486 1169 4235 295631

487 0 SAİME GÖVŞEN 15 13 11,75 2 7 0,25 3 0 3,00 20 20 15,00 185,773 26 487 1171 4241 296005

488 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 10 10 7,50 2 4 1,00 7 14 3,50 3 2 2,50 22 30 14,50 184,915 103 488 1172 4246 296600

489 12312 ARİFE ALTINTAŞ 14 10 11,50 0 3 -0,75 5 5 3,75 19 18 14,50 184,295 27 489 1176 4252 296990

490 12419 ÖMER MERHAN 12C 16 17 11,75 6 13 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 23 34 14,50 184,233 6 490 1178 4254 297034

491 13013 MİRKAN ERDEMİR 13 9 13 5,75 5 5 3,75 7 13 3,75 21 31 13,25 181,268 104 491 1184 4279 298959

492 45017 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 2 0 2,00 6 2 5,50 3 0 3,00 3 2 2,50 14 4 13,00 181,100 156 492 1185 4280 299053

493 1535 IH KA 11A 10 3 9,25 1 5 -0,25 6 5 4,75 0 3 -0,75 17 16 13,00 180,028 5 493 1186 4288 299657

494 11116 ÖYKÜ KILIÇ 11D 14 16 10,00 5 6 3,50 2 5 0,75 1 10 -1,50 22 37 12,75 179,145 1 494 1189 4294 300195

495 0 ARDA CEMRE AKDEMİ 13 16 12 13,00 2 10 -0,50 18 22 12,50 178,060 105 495 1194 4301 300820

496 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 15 19 10,25 5 10 2,50 0 7 -1,75 1 0 1,00 21 36 12,00 176,948 104 496 1196 4303 301408

497 13145 ÖMER FARUK GÜLSEÇ 13 15 24 9,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 2 6 0,50 21 37 11,75 176,335 106 497 1197 4309 301762

498 0 EMİR ARSLAN 11 10 14 6,50 4 7 2,25 0 4 -1,00 5 5 3,75 19 30 11,50 176,035 28 498 1199 4313 301922

499 13111 SILA YÜKSEL 13 8 13 4,75 6 8 4,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 17 26 10,50 173,203 107 499 1205 4331 303343

500 13147 FATMANUR  KAHRAMA 15 22 9,50 2 7 0,25 2 5 0,75 19 34 10,50 172,475 28 500 1207 4337 303731

501 11101 YAVUZ SELİM SERİN 11 6 8 4,00 5 3 4,25 1 2 0,50 2 4 1,00 14 17 9,75 170,965 29 501 1210 4344 304466

502 13165 GAMZENUR ÇINARLAR 13 11 10 8,50 2 8 0,00 1 0 1,00 14 18 9,50 169,585 108 502 1214 4353 305097

503 0 BİLGESEKÜ 11 12 14 8,50 4 8 2,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 17 31 9,25 168,770 30 503 1215 4354 305437

504 12398 BÜŞRA MUTLU 12 10 17 5,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 16 30 8,50 166,923 157 504 1218 4363 306216

505 12391 İSMAİLAKDEDE 12 6 6 4,50 1 8 -1,00 7 14 3,50 151,985 158 505 1226 4405 310896

506 12068 BARAN ÖZDEMİR 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 150,670 105 506 1227 4407 311192

507 12146 TAHA DURMAZ 12 4 13 0,75 3 7 1,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 10 29 2,75 150,198 159 507 1228 4408 311296

508 12123 ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

1 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 117 3 116,25 488,950 22

2 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 37 2 36,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 112 6 110,50 471,665 311

3 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12A 39 1 38,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 8 2 7,50 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 108 12 105,00 454,763 1165

4 17012 M EREN ERGÜVEN 13A 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 6 0 6,00 5 1 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 103 9 100,75 442,710 2447

5 12045 SEMİH BULUT 12A 36 4 35,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 10 0 10,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 104 13 100,75 442,265 2505

6 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 38 1 37,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 0 25,00 4 0 4,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 102 5 100,75 441,968 2553

7 12132 ELİFNUR BATTAL 12A 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 8 0 8,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 103 10 100,50 441,760 2576

8 12003 ELİF ÖZBEK 12A 39 1 38,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 0 27,00 2 1 1,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 0 5,00 102 7 100,25 440,328 2764

9 12163 İDİL ONAT 12 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 8 1 7,75 5 2 4,50 4 3 3,25 6 0 6,00 103 14 99,50 438,328 3099

10 12200 DEHA AKYOL 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 2 25,50 6 0 6,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 0 5,00 101 12 98,00 434,020 3859

11 12219 EMİR TÜRKMEN 12 38 2 37,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 1 26,75 6 1 5,75 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 101 14 97,50 432,075 4205

12 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 36 3 35,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 4 23,00 6 0 6,00 6 0 6,00 6 1 5,75 5 1 4,75 100 11 97,25 431,773 4282

13 6810 ENES SARGIN 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 4 1 3,75 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 99 11 96,25 428,623 4934

14 0 İDİL SU DEVECİ 12A 36 3 35,25 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 3 0 3,00 6 0 6,00 5 0 5,00 5 1 4,75 97 5 95,75 427,213 5243

15 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 6 0 6,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 97 11 94,25 422,673 6387

16 12028 ONUR KULAN 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 7 0 7,00 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 97 14 93,50 420,795 6928

17 13118 SILA CÖMERT 13A 35 3 34,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 4 21,00 5 0 5,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 0 5,00 96 10 93,50 420,628 6975

18 11043 YAREN AYSAL 11B 36 4 35,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 2 24,50 8 0 8,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 0 5,00 96 14 92,50 417,320 7984

19 13050 TALHA YILDIRIM 13 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 5 23,75 7 3 6,25 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 97 23 91,25 414,213 9034

20 13112 RIZA CAN KAYNAK 13A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 1 25,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 95 16 91,00 413,205 9407

21 120004 ELİF ECE ŞEN 12 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 6 0 6,00 4 3 3,25 2 2 1,50 5 0 5,00 94 13 90,75 411,905 9901

22 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 32 8 30,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 4 2 3,50 3 4 2,00 6 0 6,00 96 22 90,50 411,870 9919

23 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 37 2 36,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 2 22,50 3 0 3,00 6 1 5,75 3 2 2,50 3 1 2,75 93 9 90,75 411,760 9962

24 11030 KAYRA KARAASLAN 11B 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 5 21,75 7 3 6,25 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 96 22 90,50 411,685 9994

25 12126 ULAŞ KUKUL 12A 35 5 33,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 6 21,50 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 96 23 90,25 410,718 10343

26 12343 RAMAZAN EFE 12 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 24 0 24,00 1 0 1,00 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 93 11 90,25 410,605 10382

27 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 36 3 35,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 1 23,75 6 0 6,00 6 0 6,00 5 1 4,75 4 0 4,00 93 12 90,00 409,808 10681

28 12216 AYLİN BORA 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 19 3 18,25 5 0 5,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 93 14 89,50 408,278 11286

29 12393 ELİF TAŞTAN 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 25 2 24,50 6 0 6,00 3 1 2,75 6 0 6,00 3 0 3,00 92 11 89,25 407,748 11484
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

30 12024 ZEYNEP POLAT 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 2 0 2,00 6 1 5,75 4 3 3,25 4 0 4,00 91 14 87,50 402,058 14074

31 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 34 6 32,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 25 4 24,00 8 1 7,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 93 23 87,25 401,870 14142

32 13062 AZRA KAYA 13 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 4 23,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 6 0 6,00 92 20 87,00 400,438 14842

33 17009 EMİR AKL 13 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 8 0 8,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 90 17 85,75 397,088 16570

34 13017 CEYDA KOTLUCA 13A 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 27 1 26,75 2 0 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 5 1 4,75 90 18 85,50 396,820 16726

35 0 BAŞAK DURMAZ 12 38 2 37,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 24 1 23,75 1 0 1,00 6 0 6,00 3 1 2,75 4 0 4,00 88 9 85,75 396,600 16853

36 13008 BATUHAN AKYOL 13 35 4 34,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 2 12,50 5 0 5,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 0 5,00 87 10 84,50 393,380 18753

37 13052 TURGUT EFE DAĞDEL 13A 36 4 35,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 7 1 6,75 4 2 3,50 4 3 3,25 1 1 0,75 89 20 84,00 391,430 19883

38 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 5 0 5,00 6 1 5,75 4 1 3,75 4 2 3,50 88 17 83,75 391,220 20021

39 12073 EREN DAĞDELEN 12A 31 5 29,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 22 2 21,50 6 0 6,00 7 0 7,00 4 2 3,50 3 2 2,50 87 14 83,50 390,823 20252

40 13028 OĞUZ TEKGÜL 13A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 24 4 23,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 89 22 83,50 390,355 20525

41 12020 DİLA NUR CAN 12B 35 3 34,25 2 3 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 22 6 20,50 7 0 7,00 4 2 3,50 7 0 7,00 4 1 3,75 88 18 83,50 390,288 20583

42 12186 ARDA ÇOLAK 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 21 0 21,00 6 1 5,75 5 1 4,75 6 0 6,00 86 11 83,25 389,688 20955

43 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 32 8 30,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 24 3 23,25 9 1 8,75 6 0 6,00 2 0 2,00 3 0 3,00 87 16 83,00 389,200 21273

44 349466 TOPRAK AKTOPRAK 13A 37 3 36,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 20 4 19,00 3 0 3,00 6 1 5,75 4 0 4,00 5 1 4,75 87 16 83,00 388,528 21723

45 100 HAVVA AZRA ERTÜRK 12 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 23 1 22,75 3 1 2,75 4 3 3,25 2 5 0,75 6 0 6,00 88 20 83,00 388,510 21731

46 13010 YİĞİT YÜREK 13 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 22 1 21,75 4 0 4,00 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 87 17 82,75 388,208 21916

47 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN 13 36 4 35,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 5 2 4,50 4 1 3,75 86 14 82,50 386,970 22729

48 0 AHMETCAN ELMAS 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 24 5 22,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 88 26 81,50 384,255 24605

49 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 23 2 22,50 1 0 1,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 86 20 81,00 383,433 25174

50 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 35 5 33,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 19 5 17,75 5 0 5,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 85 17 80,75 382,078 26168

51 0 METE ŞEN 12 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 84 13 80,75 381,648 26476

52 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12 34 6 32,50 1 4 0,00 4 0 4,00 1 4 0,00 5 0 5,00 23 3 22,25 7 0 7,00 6 1 5,75 4 1 3,75 85 19 80,25 380,790 27096

53 0 AYŞE NUR ÇİFTÇİ 34 5 32,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 23 2 22,50 1 0 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 84 16 80,00 379,903 27715

54 11167 BEYZA NUR YILDIZ 11C 34 4 33,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 20 0 20,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 82 9 79,75 379,015 28362

55 12383 MERT AKALIN 12A 35 5 33,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 6 16,50 4 0 4,00 6 1 5,75 4 2 3,50 3 3 2,25 84 20 79,00 376,653 30225

56 13091 BUKET BATBAY 13 37 3 36,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 1 21,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 82 12 79,00 376,058 30704

57 68682 MAHMUT KOÇ 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 22 2 21,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 4 2 3,50 83 18 78,50 374,648 31810

58 12180 AHMED FURKAN KAFA 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 84 23 78,25 373,853 32494
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

59 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 2 17,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 81 14 77,50 371,983 33987

60 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 23 5 21,75 5 5 3,75 3 3 2,25 2 4 1,00 3 3 2,25 85 31 77,25 371,290 34598

61 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 1 19,75 2 0 2,00 5 1 4,75 2 3 1,25 2 1 1,75 81 15 77,25 371,185 34681

62 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 6 12,50 8 2 7,50 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 83 24 77,00 370,865 34944

63 11021 ELİF SUDE TÜRK 11B 36 3 35,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 17 4 16,00 1 0 1,00 6 0 6,00 3 3 2,25 6 0 6,00 81 16 77,00 370,528 35277

64 12150 HATİCE ATASOY 12 31 6 29,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 21 1 20,75 6 0 6,00 4 1 3,75 4 1 3,75 80 13 76,75 370,490 35310

65 17008 EMİR ÖZTÜRK 13A 33 5 31,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 23 1 22,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 81 17 76,75 369,998 35735

66 12052 FATMA SELENAY VUR 12 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 80 13 76,75 369,700 36000

67 11016 SENA ŞENKUL 11 36 2 35,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 81 17 76,75 369,450 36228

68 13071 SERAY AŞIK 13A 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 20 7 18,25 3 1 2,75 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 82 24 76,00 368,110 37378

69 12371 BERİL GÖKHAN 12 36 1 35,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 20 5 18,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 80 17 75,75 366,568 38719

70 11050 UMUT YURDUGÜL 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 8 16,00 2 0 2,00 4 3 3,25 4 3 3,25 1 4 0,00 82 25 75,75 366,475 38806

71 11068 TÜRKER ÖZKAYA 11 35 5 33,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 2 4 1,00 3 4 2,00 2 3 1,25 4 2 3,50 82 26 75,50 365,893 39320

72 12218 ARDA KOÇ 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 20 6 18,50 7 1 6,75 5 2 4,50 1 4 0,00 3 1 2,75 82 27 75,25 365,483 39696

73 16004 NURGÜL ARGÜN 12 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 79 15 75,25 364,968 40163

74 12281 CEYDA NUR ŞENKUŞ 12A 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 19 3 18,25 2 0 2,00 4 2 3,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 79 17 74,75 363,595 41395

75 17005 BATURALP AYDENİZ 13 34 4 33,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 17 1 16,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 1 4,75 5 0 5,00 78 14 74,50 363,290 41659

76 17002 NİLGÜN ALPTEKİN 13A 35 5 33,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 19 2 18,50 2 0 2,00 6 1 5,75 5 2 4,50 4 0 4,00 79 18 74,50 363,173 41758

77 123000 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 38 2 37,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 2 9,50 5 2 4,50 1 2 0,50 6 0 6,00 77 10 74,50 362,555 42318

78 13046 NADİR TÜRETKEN 13A 27 10 24,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 21 3 20,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 79 21 73,75 362,030 42809

79 604 EMİRHAN ATILMIŞ 11 34 6 32,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 18 12 15,00 3 7 1,25 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 83 37 73,75 361,050 43738

80 12165 ARDA BULDU 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 3 15,25 3 0 3,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 79 23 73,25 359,390 45398

81 12262 ASLI NAZ ABALI 12 36 2 35,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 1 15,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 75 8 73,00 358,125 46637

82 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 35 5 33,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 20 1 19,75 1 0 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 77 18 72,50 356,913 47868

83 0 KERİME KAHRAMAN 12 37 2 36,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 14 4 13,00 6 1 5,75 2 0 2,00 2 0 2,00 75 10 72,50 356,595 48210

84 12005 ECE SUDE ASLAN 12 39 1 38,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 18 3 17,25 2 2 1,50 1 1 0,75 75 11 72,25 355,248 49544

85 761034 HASAN ÇALIŞKAN 12 33 5 31,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 1 1 0,75 4 2 3,50 2 0 2,00 3 1 2,75 76 17 71,75 354,888 49944

86 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 32 5 30,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 3 17,25 1 0 1,00 5 1 4,75 4 3 3,25 4 2 3,50 76 19 71,25 353,638 51221

87 12090 HAMZA DOĞR U 12 33 7 31,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 19 0 19,00 1 0 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 75 15 71,25 353,463 51414
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

88 12069 IRMAK ÖZEL 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 15 5 13,75 1 0 1,00 5 2 4,50 3 4 2,00 6 0 6,00 77 24 71,00 352,695 52157

89 13080 SERRA SOFUOĞLU 13A 33 5 31,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 2 2,50 76 20 71,00 352,673 52180

90 13076 YUNUS ARDA AYDOĞU 13A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 20 3 19,25 1 0 1,00 3 3 2,25 2 4 1,00 4 2 3,50 77 24 71,00 352,465 52424

91 12012 EGEMEN SAVAŞÇIOĞL 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 16 1 15,75 2 0 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 76 20 71,00 352,425 52466

92 11154 ESİLA HİRA KUNDAK 11 33 3 32,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 25 1 24,75 1 0 1,00 4 2 3,50 2 4 1,00 2 3 1,25 76 21 70,75 351,703 53220

93 999999 ENES BATIN GÜLEÇ 13 36 4 35,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 13 4 12,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 4 0 4,00 75 17 70,75 351,455 53479

94 12321 KAĞAN AKYILMAZ 13 35 4 34,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 16 1 15,75 1 3 0,25 4 3 3,25 2 5 0,75 5 1 4,75 76 23 70,25 350,085 54949

95 13102 BERİVAN AÇAR 13 33 7 31,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 18 2 17,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 3 3,25 6 0 6,00 75 20 70,00 349,858 55196

96 83750 İHSAN ÇETİN 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 15 7 13,25 5 0 5,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 1 2,75 76 24 70,00 349,663 55399

97 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 37 2 36,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 1 0 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 4 0 4,00 73 12 70,00 349,075 56016

98 13066 HASAN ARDA UZUN 13 36 4 35,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 17 5 15,75 5 1 4,75 5 1 4,75 3 1 2,75 75 21 69,75 348,585 56530

99 0 AYBERK ŞAM 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 23 6 21,50 4 3 3,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 3 2,25 78 35 69,25 347,455 57774

100 12095 SEBAHATTİN ALP ŞA 12A 33 5 31,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 18 1 17,75 2 0 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 4 0 4,00 74 19 69,25 347,348 57897

101 12258 HATİCENAZ KONUKSE 12 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 4 2 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 75 23 69,25 347,170 58068

102 13142 GÖKSU CEYLAN 13 32 8 30,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 17 4 16,00 2 1 1,75 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 76 28 69,00 346,930 58322

103 16005 AYŞENURSUNKUR 12 28 5 26,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 21 1 20,75 2 0 2,00 4 2 3,50 4 0 4,00 2 2 1,50 73 17 68,75 346,508 58763

104 0 NAZLI 12F 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 2 18,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 73 16 69,00 346,325 58952

105 13002 SUDE KAVUT 13 33 4 32,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 3 2,25 5 0 5,00 72 13 68,75 345,915 59396

106 12019 MEHMET KAAN CURA 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 6 15,50 2 0 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 75 26 68,50 344,943 60522

107 13061 AYŞENUR TAŞDEMİR 13 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 20 2 19,50 4 2 3,50 2 3 1,25 2 2 1,50 74 23 68,25 344,628 60906

108 13105 AYŞE EGEM BALCI 13A 36 3 35,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 2 1 1,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 74 22 68,50 344,488 61052

109 11066 EREN BAĞRIYANIK 11 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 6 15,50 2 0 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 73 20 68,00 343,373 62323

110 0 EMİR NİŞLİ 12 31 9 28,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 17 3 16,25 6 0 6,00 3 2 2,50 4 1 3,75 73 21 67,75 343,358 62347

111 0 IŞIK DEFNE ERDEMG 12A 32 5 30,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 16 2 15,50 4 0 4,00 3 4 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 73 21 67,75 342,748 62981

112 12096 NAZMİ TEKBAŞ 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 14 1 13,75 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 73 22 67,50 342,450 63346

113 12070 RANA ŞANLI 12 32 6 30,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 3 18,25 4 2 3,50 1 3 0,25 3 1 2,75 72 19 67,25 341,390 64537

114 13065 ALPTUĞ GÜRDİL 13 27 6 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 20 3 19,25 5 2 4,50 4 2 3,50 2 3 1,25 4 1 3,75 73 24 67,00 341,365 64574

115 13011 EREN AKGÜMÜŞ 13 26 10 23,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 71 17 66,75 340,770 65230

116 0 İREM TURAN 12 32 7 30,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 1 15,75 3 7 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 72 20 67,00 340,638 65386
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

117 12011 SELEMENUR ADIYAMA 12 32 6 30,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 71 17 66,75 340,040 66094

118 12244 MUHAMMED POLAT 12A 30 8 28,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 19 5 17,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 72 23 66,25 338,885 67446

119 13006 ÇİĞDEM DOĞAN 13A 35 5 33,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 13 4 12,00 6 1 5,75 2 2 1,50 3 1 2,75 70 15 66,25 338,088 68385

120 12131 İSMAİL ATICI 12A 29 2 28,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 2 14,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 69 12 66,00 338,015 68469

121 12367 FATMA IŞIK 12 32 3 31,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 69 12 66,00 337,518 69078

122 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 29 10 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 14 2 13,50 8 2 7,50 4 3 3,25 2 2 1,50 4 0 4,00 72 26 65,50 336,715 70026

123 13043 EMRE PEHLİVAN 13A 34 4 33,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 11 4 10,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 69 13 65,75 336,655 70121

124 12065 KİVANÇ ALTINTOPU 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 2 3 1,25 3 1 2,75 71 22 65,50 336,358 70510

125 0 YAĞMUR KAPLAN 13A 34 3 33,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 9 2 8,50 6 0 6,00 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 70 18 65,50 335,778 71253

126 13083 ECRİN ÖZTÜR K 13 32 6 30,50 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 0 14,00 3 0 3,00 5 1 4,75 2 1 1,75 4 0 4,00 69 15 65,25 335,510 71566

127 0 SEMİH SAKCI 11 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 3 13,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 5 0,75 2 1 1,75 71 23 65,25 335,405 71701

128 12381 CEYLİN GÜRÇAN 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 72 28 65,00 334,113 73260

129 0 SENA DOĞAN 13 31 7 29,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 3 22,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 70 21 64,75 333,943 73477

130 0 CEYLİN ERDOĞAN 12A 33 5 31,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 19 3 18,25 2 0 2,00 1 3 0,25 2 0 2,00 69 17 64,75 333,508 74036

131 12008 SAİME ÇAT 12 30 9 27,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 24 2 23,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 69 18 64,50 333,353 74205

132 0 ELİF SUDE ÇELİK 12 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 4 12,00 1 0 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 0 4,00 69 18 64,50 333,265 74306

133 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 11 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 8 11,00 5 2 4,50 2 3 1,25 3 2 2,50 71 27 64,25 332,140 75730

134 0 S CEYLİN 12 27 4 26,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 5 12,75 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 67 13 63,75 331,625 76382

135 12239 ZEYNEP ŞEN 12 27 8 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 6 11,50 2 1 1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 6 0 6,00 70 26 63,50 330,980 77178

136 43 YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 28 9 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 5 8,75 1 1 0,75 4 3 3,25 3 2 2,50 4 2 3,50 69 23 63,25 330,038 78351

137 13029 ÖZGENUR MENTEŞ 33 5 31,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 19 3 18,25 3 3 2,25 1 4 0,00 1 1 0,75 69 22 63,50 329,763 78679

138 122233 ESMA NAZ KURT 32 8 30,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 7 11,25 1 2 0,50 4 3 3,25 2 5 0,75 4 2 3,50 71 31 63,25 329,415 79134

139 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 33 5 31,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 13 3 12,25 4 0 4,00 3 4 2,00 5 2 4,50 4 1 3,75 69 23 63,25 329,298 79266

140 12077 MERYEM YENAL 12A 31 6 29,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 21 0 21,00 2 0 2,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 68 21 62,75 327,780 81238

141 13131 İNANÇ SEMİZ 13 29 10 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 17 2 16,50 1 0 1,00 6 0 6,00 2 0 2,00 3 0 3,00 67 18 62,50 327,745 81292

142 12060 MELİH TALHA YASAN 12A 32 6 30,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 16 5 14,75 3 3 2,25 2 3 1,25 2 2 1,50 69 25 62,75 327,740 81301

143 0 ERAY ÇETİNDERE 12 29 7 27,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 68 22 62,50 327,548 81566

144 0 SEDEF İLTER 13 34 6 32,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 20 3 19,25 2 1 1,75 3 3 2,25 68 21 62,75 327,440 81711

145 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 31 9 28,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 16 1 15,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 2 3,50 68 22 62,50 327,343 81842
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

146 0 ELİF ÇARIKÇI 11 35 3 34,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 1 12,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 66 13 62,75 327,283 81905

147 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 6 12,50 1 2 0,50 1 1 0,75 67 18 62,50 326,250 83246

148 13022 KAĞAN ÇETİN 13A 20 9 17,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 19 3 18,25 4 1 3,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 67 22 61,50 325,973 83657

149 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 28 6 26,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 20 3 19,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 65 15 61,25 323,700 86663

150 16002 DOĞA ÖZ 12A 30 5 28,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 64 11 61,25 323,488 86940

151 13098 AYBERK KAYA 13 24 8 22,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 19 3 18,25 6 1 5,75 5 2 4,50 4 0 4,00 65 20 60,00 320,910 90412

152 14006 SÜMEYYE KIŞLALI 12 35 5 33,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 3 1 2,75 3 0 3,00 64 14 60,50 320,553 90927

153 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 13 2 12,50 4 2 3,50 3 3 2,25 2 3 1,25 66 24 60,00 319,840 91899

154 10101 SAVAŞ TEZCAN 12J 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 3 2 2,50 64 17 59,75 318,613 93590

155 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 16 4 15,00 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 65 22 59,50 317,758 94812

156 14070 RABİA N ÇAKMAK 12 34 4 33,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 1 12,75 1 0 1,00 1 1 0,75 62 10 59,50 317,470 95183

157 0 MELİS SOLAK 11 27 5 25,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 17 2 16,50 1 0 1,00 3 3 2,25 2 1 1,75 3 1 2,75 64 20 59,00 317,103 95781

158 12204 RANA ATLI 12 31 9 28,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 3 3 2,25 5 1 4,75 66 28 59,00 316,823 96157

159 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 12 12,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 68 37 58,75 315,290 98384

160 12327 NİMET AKAY 12 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 14 1 13,75 6 0 6,00 3 1 2,75 1 3 0,25 64 23 58,25 314,668 99306

161 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 30 9 27,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 12 4 11,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 64 23 58,25 314,618 99374

162 12013 ALPER KEREM YALÇI 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 14 7 12,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 64 23 58,25 314,360 99784

163 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 64 23 58,25 314,168 100078

164 11032 AYŞENAZ BALTAŞ 11 32 6 30,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 63 19 58,25 314,040 100270

165 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 10 3 9,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 63 19 58,25 313,973 100382

166 12237 ENES ARICI 12A 36 4 35,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 9 5,75 1 3 0,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 66 31 58,25 313,555 101024

167 0 R UĞUR AKGÜN 12A 18 5 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 23 3 22,25 6 0 6,00 1 1 0,75 4 1 3,75 61 15 57,25 313,138 101628

168 12341 MUSTAFA SALİH AKÇ 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 14 9 11,75 2 4 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 67 38 57,50 312,415 102666

169 13168 SUDE ŞEŞEN 13 32 6 30,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 2 4 1,00 2 5 0,75 5 1 4,75 64 26 57,50 311,945 103342

170 12243 ELİF NAS CEVHER 12A 31 8 29,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 5 11,75 1 0 1,00 2 4 1,00 3 4 2,00 6 0 6,00 65 31 57,25 311,485 104050

171 0 MERT DOĞAN 13E 31 7 29,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 12 2 11,50 5 1 4,75 1 1 0,75 3 0 3,00 62 19 57,25 311,433 104141

172 12384 ELİF AKALIN 12 33 6 31,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 2 9,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 61 15 57,25 310,880 104991

173 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12B 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 2 10,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 61 16 57,00 309,853 106579

174 11069 AYBİKE GÜNEŞ 11 30 9 27,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 15 1 14,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 62 23 56,25 308,538 108503
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

175 14024 AÇELYA IŞILAK 12 31 9 28,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 11 2 10,50 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 60 17 55,75 306,868 111021

176 121177 ESLEM ATAMAN 12A 26 5 24,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 15 4 14,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 60 18 55,50 306,743 111218

177 0 LEYLA GÜRBOĞA 13 27 12 24,00 2 3 1,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 15 5 13,75 6 0 6,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 64 35 55,25 305,975 112386

178 14026 EREN DURUR 12A 33 7 31,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 1 8,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 60 18 55,50 305,658 112855

179 12152 MELİH GEZER 12A 30 9 27,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 3 10,25 5 0 5,00 2 1 1,75 60 20 55,00 304,763 114178

180 13093 KEMAL F 13 23 5 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 17 2 16,50 1 0 1,00 57 10 54,50 303,763 115725

181 0 MİRZA EKİM 12 23 9 20,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 3 21,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 59 19 54,25 303,218 116600

182 14077 ELİF ARİÇ 12 34 4 33,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 57 9 54,75 303,215 116606

183 14049 BURAK YURGA 12 27 12 24,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 1 15,75 3 0 3,00 3 2 2,50 60 23 54,25 302,935 117072

184 12234 ENES SELEK 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 3 13,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 61 27 54,25 302,900 117125

185 13079 İLAYDA ÇINAR 13 36 2 35,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 57 9 54,75 302,760 117350

186 12093 VESİLE DİZMAN 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 11 5 9,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 1 2 0,50 60 24 54,00 301,328 119491

187 12330 ONUR TUNÇ 12 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 60 24 54,00 301,305 119527

188 13024 MUSTAFA YAMAN 13A 31 3 30,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 58 16 54,00 301,218 119684

189 13038 GÜLSÜM KESKE 13 33 6 31,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 16 4 15,00 2 0 2,00 2 3 1,25 2 4 1,00 2 2 1,50 61 28 54,00 301,135 119806

190 0 NAZ DOĞAN 12 33 6 31,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 4 6,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 3 1,25 60 26 53,50 299,755 122087

191 13067 İREM KOPARAN 13 32 2 31,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 1 9,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 58 18 53,50 299,555 122399

192 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 31 9 28,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 1 9,75 4 2 3,50 58 19 53,25 299,218 122955

193 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 6 7,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 5 1 4,75 60 28 53,00 298,780 123612

194 0 M TAHA KARAKÖSE 11 29 10 26,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 14 4 13,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 60 28 53,00 298,725 123709

195 14017 ALEYNA ERGÜN 12 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 3 6,25 4 1 3,75 1 2 0,50 58 19 53,25 298,598 123906

196 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 8 1 7,75 56 11 53,25 298,590 123917

197 0 HİLAL ALTAN 12 33 7 31,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 4 1 3,75 2 1 1,75 59 24 53,00 298,358 124303

198 12170 ZEHRA ZAMAN 12 35 3 34,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 11 1 10,75 1 1 0,75 1 1 0,75 56 12 53,00 297,668 125396

199 14018 AYÇANUR KALP 12 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 6 5,50 4 3 3,25 2 0 2,00 3 1 2,75 59 26 52,50 297,425 125819

200 13055 ATİKE SUDE ELDEYM 13A 28 10 25,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 18 8 16,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 62 38 52,50 297,375 125914

201 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12 33 5 31,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 1 7,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 56 14 52,50 296,533 127310

202 13026 EFE GÜNAY 13 34 5 32,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 2 1 1,75 56 15 52,25 295,648 128817

203 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 10 3 9,25 3 3 2,25 3 3 2,25 5 0 5,00 59 29 51,75 295,220 129587

                                              7 / 19



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

204 0 NİSA NUR SERT 12 32 5 30,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 13 3 12,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 58 24 52,00 295,153 129675

205 12015 ARDA KUMOVA 12A 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 56 17 51,75 294,698 130466

206 0 AYŞENUR DOĞRU 12 27 10 24,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 12 3 11,25 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 59 30 51,50 294,495 130792

207 12178 FATMA KARABATAK 12 34 1 33,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 7 1 6,75 2 0 2,00 53 5 51,75 293,978 131693

208 12196 NİSANUR YÜYEN 12 31 7 29,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 12 3 11,25 1 3 0,25 2 1 1,75 56 18 51,50 293,808 131973

209 12117 EMİNE EKİNCİ 12 33 6 31,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 7 4 6,00 5 1 4,75 2 1 1,75 3 1 2,75 57 22 51,50 293,805 131977

210 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12 36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 55 13 51,75 293,785 132023

211 13031 ARDA TERZİ 13 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 4 8,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 1 4 0,00 59 31 51,25 293,680 132199

212 0 BAYRAM EREN EFE 32 4 31,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 2 2 1,50 1 0 1,00 55 14 51,50 293,600 132342

213 12333 HATİCE NUR DEMİRT 12G 29 6 27,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 3 10,25 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 56 19 51,25 293,440 132575

214 0 GÖKALP AYDIN 13 31 4 30,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 2 6,50 3 3 2,25 2 3 1,25 4 2 3,50 57 23 51,25 293,155 133082

215 13048 NESİBE UÇAR 13 33 5 31,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 54 11 51,25 292,688 133852

216 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 1 1 0,75 1 0 1,00 55 15 51,25 292,620 133961

217 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 7 8 5,00 3 1 2,75 56 19 51,25 292,498 134172

218 16008 KADİR BAYKAL 22 10 19,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 14 4 13,00 6 0 6,00 4 3 3,25 1 1 0,75 2 1 1,75 57 26 50,50 292,205 134667

219 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 24 13 20,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 2 16,50 4 2 3,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 58 30 50,50 291,943 135116

220 13132 METE SEVER 13 26 9 23,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 17 3 16,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 57 26 50,50 291,573 135740

221 0 YAĞIZ EFE BULKOY 13A 32 6 30,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 6 6 4,50 4 2 3,50 1 1 0,75 2 3 1,25 57 25 50,75 291,520 135822

222 13060 ONUR YILMAZ 13 34 6 32,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 9 3 8,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 56 21 50,75 291,090 136531

223 13135 BERİL GÜVENLİ 13 30 10 27,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 11 5 9,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 56 22 50,50 290,985 136715

224 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 12 1 11,75 4 3 3,25 2 4 1,00 3 3 2,25 58 31 50,25 290,895 136874

225 13096 AVŞİN ÇAKAN 13E 23 6 21,50 2 2 1,50 3 2 2,50 17 2 16,50 6 1 5,75 1 1 0,75 2 2 1,50 54 16 50,00 290,525 137492

226 13115 NİL TURBİL 13A 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 13 1 12,75 1 0 1,00 1 0 1,00 55 19 50,25 290,513 137512

227 13124 RIZA CAN * DIN 13A 27 5 25,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 6 3,50 5 1 4,75 4 0 4,00 3 2 2,50 55 20 50,00 290,103 138233

228 12248 GÜLSÜM KİTAPÇIOĞL 12 26 8 24,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 9 2 8,50 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 56 24 50,00 290,060 138305

229 12241 NİSANUR AYER 12 34 6 32,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 4 2,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 56 23 50,25 289,810 138714

230 12025 FURKAN KOS 12 29 9 26,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 6 9,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 58 32 50,00 289,613 139067

231 12210 MUHAMMED ENES BAK 12 19 10 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 18 5 16,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 2 1,50 57 30 49,50 289,595 139096

232 12174 KAAN KARAKUZU 12 30 8 28,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 12 4 11,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 55 20 50,00 289,530 139206
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

233 13016 HALİL EROL 13 30 7 28,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 11 3 10,25 4 2 3,50 1 0 1,00 1 2 0,50 55 21 49,75 288,773 140557

234 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 35 3 34,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 0 6,00 1 0 1,00 52 8 50,00 288,588 140877

235 0 GÜL SEMA BİREKOL 31 4 30,00 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 53 13 49,75 288,525 140969

236 0 CEREN Ö BACAK 13 32 8 30,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 1 5,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 54 17 49,75 288,385 141235

237 0 BEYZANUR AYDIN 13 33 4 32,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 10 9 7,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 58 33 49,75 288,155 141634

238 13037 FATMA NUR İÇYER 13 30 5 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 9 3 8,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 54 18 49,50 287,943 141974

239 12046 ORÇUN TOMBAK 12 30 6 28,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 12 5 10,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 54 18 49,50 287,935 141991

240 13051 İLKER YILDIZOĞLU 13 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 4 4,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 57 32 49,00 286,980 143648

241 12233 İBRAHİM EDHEM GÖR 12 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 7 5 5,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 55 24 49,00 286,583 144294

242 12376 LARA ÜTÜK 12 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 54 20 49,00 286,470 144481

243 0 FATMANUR KARAÇAY 12 33 3 32,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 51 9 48,75 285,103 146888

244 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 25 3 24,25 15 4 14,00 4 2 3,50 2 2 1,50 5 0 5,00 51 11 48,25 284,963 147117

245 11164 CEYLİN NAZ OLUÇAY 11 31 8 29,00 2 2 1,50 16 4 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 53 19 48,25 284,055 148688

246 12295 EMREHAN KORUK 12 23 11 20,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 11 9 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 56 33 47,75 283,783 149130

247 49 EMRE ARAS 13A 28 5 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 11 4 10,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 53 20 48,00 283,483 149618

248 11018 BELEN SARI 30 6 28,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 7 2 6,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 52 16 48,00 283,385 149814

249 13106 ELİF SILA İRDİN 13 32 5 30,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 11 4 10,00 1 0 1,00 51 12 48,00 283,003 150464

250 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 30 9 27,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 10 7 8,25 3 3 2,25 2 2 1,50 3 2 2,50 56 33 47,75 282,848 150726

251 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 27 6 25,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 8 2 7,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 53 22 47,50 282,345 151589

252 0 İREM SUDE KIZIL 13 30 10 27,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 4 2 3,50 2 4 1,00 3 3 2,25 54 26 47,50 282,145 151926

253 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 34 6 32,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 52 17 47,75 282,060 152083

254 0 RIFAT YILDIZ 12 30 2 29,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 6 0 6,00 51 14 47,50 281,905 152353

255 14009 DENİZ ŞENKAL 12 32 8 30,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 3 7,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 54 26 47,50 281,660 152796

256 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 31 7 29,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 9 4 8,00 3 3 2,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 53 23 47,25 280,993 153944

257 14048 A ALEYNA AYDIN 12 30 5 28,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 50 12 47,00 280,313 155118

258 12267 EMENTE DOLGUN 12 31 7 29,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 51 16 47,00 280,298 155155

259 14005 DOĞA SOYLU 12 30 6 28,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 3 3,25 1 3 0,25 1 0 1,00 51 16 47,00 280,285 155188

260 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI 13 27 11 24,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 17 3 16,25 53 25 46,75 280,033 155635

261 14032 HALİL CAN KUTLU 12 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 5 5,75 1 3 0,25 1 1 0,75 53 25 46,75 279,813 156008
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

262 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 29 3 28,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 49 9 46,75 279,513 156526

263 13092 SENA KIŞLALI 13Z 30 5 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 0 8,00 49 9 46,75 279,448 156623

264 14003 DİLVİN YEĞEN 12 28 11 25,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 13 5 11,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 54 30 46,50 279,308 156878

265 0 AHMET ARSLAN 12 27 8 25,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 3 10,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 52 22 46,50 279,240 156988

266 12157 AYŞE ENNUR KARAKO 12A 29 9 26,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 9 3 8,25 3 3 2,25 3 3 2,25 53 26 46,50 279,133 157163

267 14028 MISRA BETAŞ 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 3 4,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 53 25 46,75 279,010 157408

268 13040 İREM ŞAKAR 13 29 7 27,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 53 26 46,50 278,928 157531

269 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 3 3,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 22 46,50 278,488 158383

270 13116 UĞURCAN NAZLI 13 28 8 26,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 6 5,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 53 27 46,25 278,365 158598

271 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 4 5,00 51 19 46,25 278,100 159112

272 13122 DEMİRHAN KAYA 13 25 8 23,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 13 6 11,50 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 24 46,00 278,100 159112

273 13117 EYLÜL KALENDER 13 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 1 1 0,75 51 19 46,25 277,988 159293

274 120006 KADİR CAN ÇAM 22 13 18,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 17 3 16,25 2 1 1,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 53 30 45,50 277,043 160932

275 0 İL KNURGAMZE UZUN 31 5 29,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 3 5,25 1 2 0,50 1 3 0,25 51 21 45,75 276,328 162193

276 13014 SAMET UZUN 13 28 11 25,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 3 5,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 51 22 45,50 276,278 162272

277 12043 SUDE DEMİRHAN 12 29 9 26,75 1 1 0,75 4 1 3,75 11 2 10,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 50 18 45,50 276,083 162637

278 0 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 29 8 27,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 6 4,50 2 0 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 51 22 45,50 275,990 162800

279 13025 ZAFER TAN 13 26 12 23,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 13 5 11,75 1 1 0,75 5 1 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 55 39 45,25 275,945 162882

280 13069 SELEN İNCEOĞLU 13 26 10 23,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 6 3 5,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 51 23 45,25 275,800 163143

281 12229 TALHA GÜRCAN 12 28 8 26,00 2 2 1,50 3 2 2,50 11 5 9,75 2 4 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 51 23 45,25 275,495 163721

282 13072 ALEYNA AYGÜN 13 31 7 29,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 4 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 50 20 45,00 274,148 166175

283 14027 VOLKAN GÖKTAŞ 12 27 8 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 4 3 3,25 4 2 3,50 1 2 0,50 50 21 44,75 274,055 166391

284 12394 ARDA ERCAN VAROL 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 8 5,00 4 3 3,25 1 3 0,25 53 33 44,75 274,035 166426

285 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 29 6 27,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 5 6,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 51 25 44,75 273,630 167158

286 11195 RAHİME NAZ ÇAKIR 23 9 20,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 12 0 12,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 49 19 44,25 273,078 168138

287 12276 KEVSER T FÇİ 12A 29 7 27,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 50 22 44,50 272,958 168356

288 0 CEREN MALTA 12A 28 11 25,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 7 4,25 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 52 32 44,00 271,858 170318

289 12130 SİBEL ORUCU 12 33 7 31,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 8 7 6,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 52 33 43,75 270,053 173710

290 13032 SAMET FURKAN TOSU 13 27 12 24,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 9 11 6,25 0 7 -1,75 5 2 4,50 2 2 1,50 54 43 43,25 269,665 174384

                                            10 / 19



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

291 12040 METEHAN TAŞKIN 12 26 9 23,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 5 1 4,75 1 3 0,25 1 3 0,25 50 28 43,00 268,983 175612

292 75190 FURKAN METE 12 29 8 27,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 2 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 48 20 43,00 268,600 176310

293 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 26 10 23,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 16 3 15,25 1 0 1,00 1 1 0,75 48 21 42,75 268,080 177234

294 12301 ARDA YILDIRIM 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 5 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 49 26 42,50 267,020 179196

295 13152 EFE UÇAR 31 6 29,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 6 3 5,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 22 42,50 266,535 180106

296 13114 METİN ÇAĞLAR 13A 25 13 21,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 13 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 52 40 42,00 266,253 180626

297 122280 KAAN SEMİH KURT 12C 26 10 23,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 9 5,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 51 36 42,00 265,905 181274

298 13108 İREM EYİ 13 32 8 30,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 47 19 42,25 265,695 181676

299 13113 BERKE GÜMÜŞ 13A 27 7 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 47 20 42,00 265,658 181758

300 12143 SUDE NAZ CİRMAN 12 29 10 26,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 3 0,25 48 24 42,00 265,405 182212

301 12321 UMUT YILMAZ 12 25 6 23,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 5 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 46 17 41,75 265,200 182565

302 13063 CEM SÖZEN 13 32 5 30,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 46 16 42,00 264,843 183188

303 12034 YUSUF COŞKUN 12A 23 10 20,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 5 7,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 48 26 41,50 264,815 183245

304 0 DAMLA KULA 12A 28 6 26,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 10 3 9,25 1 4 0,00 1 1 0,75 47 21 41,75 264,670 183501

305 14054 ALANUR DEMİR 11F 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 9 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 50 33 41,75 264,460 183861

306 14037 ÖZEN KILIÇ 12 27 9 24,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 1 0,75 45 14 41,50 264,143 184440

307 0 ZEHRANUR BOZKURT 13 29 8 27,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 2 1 1,75 1 0 1,00 47 22 41,50 263,930 184776

308 11062 SERRA ÖZMEN 11E 25 15 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 3 7,25 47 24 41,00 263,058 186361

309 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 7 28,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 8 3 7,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 46 19 41,25 263,003 186471

310 0 NAZ PAZAR 13 32 5 30,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 9 4,75 0 1 -0,25 46 20 41,00 261,813 188604

311 12326 BELİNAY BARLIK 12A 25 15 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 5 3,75 1 0 1,00 3 4 2,00 1 4 0,00 3 3 2,25 50 38 40,50 261,718 188771

312 0 BEGÜM MALKOÇ 12 27 5 25,75 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 44 13 40,75 261,698 188810

313 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 24 10 21,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 11 0 11,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 14 40,50 261,505 189186

314 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 27 7 25,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 47 26 40,50 261,068 189983

315 13125 BUSE YAŞAR 13 27 6 25,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 6 1 5,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 46 22 40,50 261,035 190043

316 14012 CEREN YILMAZ 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 46 22 40,50 260,500 190950

317 12119 SUDE DİNÇ 12A 27 8 25,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 46 23 40,25 260,315 191279

318 13012 ELA KARAOĞLAN 13 28 7 26,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 11 40,25 260,133 191633

319 13049 YASEMİN TUTAL 13 29 8 27,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 3 3,25 1 3 0,25 1 1 0,75 45 21 39,75 258,575 194550
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

320 3201 AYTEN UZUN 12B 26 8 24,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 5 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 46 26 39,50 258,250 195127

321 0 YAĞIZ BAKİ TANRIK 12F 27 7 25,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 44 18 39,50 258,088 195435

322 0 EREN ÖZÇİFTÇİ 13 27 8 25,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 2 0 2,00 1 1 0,75 45 23 39,25 257,395 196712

323 12381 EMİRHAN AKGÜM 12 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 44 20 39,00 256,408 198458

324 13057 İSMAİL ERGÜL 13 20 9 17,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 1 4,75 5 1 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 43 18 38,50 256,223 198823

325 13009 EMİN PALA 13 14 6 12,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 4 1 3,75 44 23 38,25 256,140 198950

326 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 26 11 23,25 15 2 14,50 1 0 1,00 42 13 38,75 256,003 199211

327 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 30 9 27,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 44 21 38,75 255,408 200316

328 14035 AYSİMA YOLCU 12 31 9 28,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 3 4,25 1 3 0,25 1 0 1,00 45 25 38,75 255,338 200437

329 0 BARAN DENİZ 12 23 15 19,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 17 4 16,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 27 38,25 254,993 201115

330 0 KÜBRA DURMAZ 29 9 26,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 43 19 38,25 254,178 202589

331 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 30 10 27,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 23 38,25 253,960 203032

332 11103 KEMAL HORUZ 11A 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 11 -2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 45 28 38,00 253,523 203767

333 11097 ASLI OSMANBEY 11 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 5 3 4,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 45 28 38,00 253,465 203879

334 0 EZGİ GÜLTEKİN 12A 20 13 16,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 1 0,75 44 26 37,50 253,243 204319

335 0 DERİN SABANCIOĞLU 13 31 6 29,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 3 4,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 42 16 38,00 253,005 204785

336 13090 AHMET SAİT KARAOĞ 13D 23 14 19,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 9 4 8,00 4 2 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 46 34 37,50 252,915 204945

337 11003 HAYRÜNNİSA GÖK 11A 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 10 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 2 3 1,25 47 37 37,75 252,893 204977

338 12088 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 22 10 19,50 2 0 2,00 3 2 2,50 9 2 8,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 41 15 37,25 252,150 206316

339 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 24 6 22,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 7 2 6,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 41 15 37,25 251,690 207147

340 12051 R Ü*YSA TETİK 12 28 9 25,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 4 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 23 37,25 251,198 208021

341 12144 BEGÜM AKPINAR 12A 21 4 20,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 12 5 10,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 17 36,75 250,465 209299

342 12349 TALHA KARAKOÇ 12A 24 14 20,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 14 6 12,50 45 33 36,75 250,320 209553

343 11151 ÖMER FARUK SÜMER 11 24 9 21,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 42 22 36,50 249,533 210907

344 0 ERAY AKYÜZ 12 25 11 22,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 9 3 8,25 41 18 36,50 249,338 211290

345 11203 BURAK KAAN BÜSTAÇ 11 21 8 19,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 41 20 36,00 248,390 212950

346 0 EFE BARBUNYA 13 25 8 23,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 41 20 36,00 247,840 213962

347 13087 İBRAHİM AKAN 13A 20 16 16,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 14 1 13,75 4 2 3,50 2 4 1,00 45 38 35,50 247,310 214920

348 12147 RAVZANUR AYTUN 12 25 13 21,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 8 7 6,25 3 2 2,50 43 29 35,75 247,238 215054
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

349 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 25 9 22,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 40 17 35,75 247,078 215351

350 0 MUHAMMED SENA AKS 12 26 12 23,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 40 18 35,50 246,220 216795

351 0 SUDENAZ DİLER 12 27 8 25,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 14 35,50 246,000 217196

352 0 UFUK İHSAN KUMRU 23 7 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 6 3,50 1 3 0,25 1 0 1,00 40 19 35,25 245,743 217635

353 0 FURKAN YAŞAR ZENG 12 25 9 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 39 15 35,25 245,498 218014

354 12288 BETÜL DEMİRCİ 12A 29 7 27,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 41 23 35,25 244,963 218972

355 0 EREN DEMİRDİZEN 11 24 4 23,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 6 7 4,25 3 2 2,50 2 1 1,75 41 24 35,00 244,880 219111

356 12415 BİLGE TAŞKIN 12 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 12 0,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 44 36 35,00 244,595 219665

357 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 25 12 22,00 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 41 25 34,75 244,255 220297

358 12315 YAĞIZ AYDIN 12 22 13 18,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 42 30 34,50 243,883 220934

359 0 EDANUR TAŞDEMİR 11 24 14 20,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 9 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 43 34 34,50 243,635 221350

360 12347 SILA AKAR 12 28 6 26,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 3 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 17 34,75 243,530 221534

361 14038 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 27 11 24,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 22 34,50 243,138 222196

362 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK 13Z 25 13 21,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 41 27 34,25 242,638 223121

363 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12A 16 9 13,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 8 4 7,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 5 0 5,00 39 21 33,75 242,538 223309

364 0 EMİRHAN YAŞAR 12A 21 17 16,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 9 12 6,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 45 45 33,75 241,868 224516

365 12172 SİMGE KARABULUT 12 26 12 23,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 241,840 224562

366 11152 ARDA ÖZDEMİR 11B 26 13 22,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 42 32 34,00 241,743 224709

367 12369 UMUT CAN SARIALTU 12A 22 10 19,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 38 17 33,75 241,390 225297

368 0 SILA GEZEK 24 13 20,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 5 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 42 33 33,75 241,318 225411

369 13007 SEDAT ARDA KOŞUN 13A 20 8 18,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 6 2 5,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 39 22 33,50 240,940 226088

370 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM 13 27 11 24,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 40 25 33,75 240,933 226111

371 12128 DOĞAÇ MA Zİ 12A 16 12 13,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 15 5 13,75 2 4 1,00 1 2 0,50 40 27 33,25 240,785 226348

372 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 26 11 23,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 40 26 33,50 240,278 227260

373 12377 RECEP OKAY AKCAN 12C 26 11 23,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 39 23 33,25 239,473 228601

374 13078 ALEMDAR ERBAY 13 26 12 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 39 23 33,25 239,415 228708

375 0 ZEHRA İKAN 26 11 23,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 8 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 42 35 33,25 239,413 228713

376 12340 ALİRIZA TİLKAT 12 22 4 21,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 0 1,00 35 9 32,75 238,215 230751

377 11002 CEREN DEDEOĞLU 11 25 13 21,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 8 3,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 43 41 32,75 238,198 230802
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

378 13030 HANİFE SERTKAYA 13 24 11 21,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 21 32,75 238,173 230842

379 13058 YUSUF YALÇIN 13 24 7 22,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 37 17 32,75 238,003 231108

380 0 EFE BAYRAK 12 21 11 18,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 18 32,50 237,808 231451

381 0 SUDENUR DEMİRHAN 22 8 20,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 38 22 32,50 237,620 231749

382 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 16 8 14,00 3 3 2,25 5 1 4,75 1 3 0,25 37 23 31,25 236,665 233426

383 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 21 11 18,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 0 2,00 38 24 32,00 236,348 233961

384 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 24 10 21,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 37 20 32,00 235,925 234722

385 11145 ÇINAR BİRCAN 11C 25 8 23,00 5 4 4,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 38 24 32,00 235,850 234852

386 12404 GİZEM PALA 12 20 17 15,75 1 4 0,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 9 15 5,25 2 1 1,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 4 0,00 44 50 31,50 235,233 235943

387 247 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 11F 27 13 23,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 39 30 31,50 234,033 237956

388 13121 SEVİLAY ATIŞ 13 22 11 19,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 4 0,00 2 4 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 38 27 31,25 233,973 238048

389 12335 ESMA BİRGÜL 12 23 9 20,75 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 37 24 31,00 233,053 239575

390 0 EMRULLAH BİLGİÇ 13 24 5 22,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 34 12 31,00 232,663 240187

391 14063 SUDE KASER 12 27 7 25,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 36 20 31,00 232,328 240754

392 12129 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 30 9 27,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 34 12 31,00 232,013 241228

393 122840 AHMET ÇOBAN 12A 17 13 13,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 37 27 30,25 231,658 241810

394 13082 ARDA ÜNLÜ 13 11 8 9,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 12 3 11,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 36 24 30,00 231,630 241857

395 0 ALİME DÜZGÜN 13 28 9 25,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 37 25 30,75 231,508 242051

396 13021 HATİCE ÇALGIN 13 23 9 20,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 36 22 30,50 231,483 242087

397 12354 TUNA AKI 12A 26 13 22,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 35 18 30,50 231,353 242324

398 0 NUR EFŞAN İKAN 24 11 21,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 5 1,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 38 32 30,00 229,908 244649

399 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 28 6 26,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 37 27 30,25 229,890 244684

400 14040 SUDE KAYA 12 30 8 28,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 33 11 30,25 229,715 244971

401 21175 BAHATTİN TALHA ÖZ 11F 21 18 16,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 5 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 39 38 29,50 229,065 246064

402 13095 SILANURÇEŞMEBAŞI 13 21 17 16,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 27 29,25 228,178 247444

403 13158 ERAY EVRAN 13 21 14 17,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 9 4 8,00 36 27 29,25 228,060 247613

404 12397 FURKAN ÇELİK 12 22 10 19,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 35 23 29,25 227,930 247804

405 12039 ÖZNUR SALTIK 12 27 9 24,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 36 26 29,50 227,873 247882

406 12388 SALİH EFE ALAN 12A 23 9 20,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 2 3,50 1 1 0,75 34 19 29,25 227,808 247993
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

407 12259 EMİRHAN GEDİK 12 23 14 19,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 3 4,25 0 3 -0,75 37 31 29,25 227,770 248049

408 12297 METEHAN SÖYLER 12A 16 5 14,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 9 3 8,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 20 29,00 227,693 248171

409 12301 FATMANUR ÖZERLİ 22 6 20,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 32 11 29,25 227,670 248197

410 11117 İRFAN KABAŞ 11 22 12 19,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 37 32 29,00 227,130 249032

411 14061 RUKİYE ASLI PALA 19 13 15,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,878 249452

412 17004 BAGER IŞIK 13A 19 11 16,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 34 23 28,25 225,253 251936

413 13169 GİZEM SUDE ERBİL 13F 25 12 22,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 7 9 4,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 30 28,50 225,190 252022

414 999888 AHMET HAKTAN ÇELİ 12A 22 16 18,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 1 0,75 1 3 0,25 39 43 28,25 225,095 252196

415 13045 BURCU EREN 22 12 19,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 36 31 28,25 224,935 252450

416 111175 SÜMEYYE ERDİNÇ 11 24 14 20,50 8 1 7,75 32 15 28,25 224,650 252866

417 12400 DAMLA CANLI 12 17 16 13,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 3 3,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 38 41 27,75 224,225 253553

418 12208 KADİR ATA GÜMÜŞDE 12 23 11 20,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 7 1,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 36 32 28,00 224,028 253832

419 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12A 24 9 21,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 33 20 28,00 223,763 254244

420 13140 TUANA ÇELİK 13 25 6 23,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 31 12 28,00 223,545 254562

421 13170 MELİH SARUHAN 13 22 3 21,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 7 4,25 2 1 1,75 1 0 1,00 31 13 27,75 223,153 255144

422 11076 OSMAN CURA 11B 21 15 17,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 7 3,25 35 30 27,50 222,808 255683

423 12364 ARİF ERDEM AKIN 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 0 4,00 33 23 27,25 221,923 256970

424 0 CELAL SERDAR 11B 7 1 6,75 1 0 1,00 2 0 2,00 11 3 10,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 28 6 26,50 221,413 257736

425 13157 RECEP İZİDOĞRU 13 21 12 18,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 34 28 27,00 221,190 258023

426 12407 FEVZİ ŞENOCAK 18 16 14,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 8 -1,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 36 38 26,50 220,290 259306

427 12042 ELİF AKSÖZ 12 21 9 18,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 30 15 26,25 218,838 261341

428 12266 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 20 9 17,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 32 24 26,00 218,203 262258

429 0 REŞİT ACAR 11 16 7 14,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 21 25,75 218,133 262337

430 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 23 11 20,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 33 28 26,00 217,968 262604

431 13160 SAHRA NUR INCAL 13 18 14 14,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 30 18 25,50 217,125 263798

432 14041 YASEMIN UZUNLAR 12 25 7 23,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 17 25,75 216,733 264320

433 13166 EFECANNÖZDEMİR 13A 4 2 3,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 15 5 13,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 31 25 24,75 216,330 264889

434 13138 YUSUF ÇALIŞKAN 13 23 14 19,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 24 25,00 214,965 266689

435 0 ECE SEKÜ 19 18 14,50 6 4 5,00 4 3 3,25 1 1 0,75 2 4 1,00 32 30 24,50 214,305 267556
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

436 0 MELİS DANACIOĞLU 12 23 10 20,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 6 5 4,75 30 21 24,75 214,080 267861

437 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 21 6 19,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 28 14 24,50 213,455 268663

438 13134 TOLGAKAPLAN 13 19 14 15,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 31 27 24,25 213,220 268964

439 13005 HAKAN TAŞDEMİR 13 19 20 14,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 4 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 33 36 24,00 212,660 269704

440 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ 13 20 12 17,00 2 1 1,75 1 2 0,50 7 14 3,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 33 23,75 211,575 271068

441 13039 BERK KARA 13 24 12 21,00 3 2 2,50 27 14 23,50 210,240 272614

442 12355 BUSE SEMİZ 12A 16 5 14,75 3 2 2,50 6 1 5,75 25 8 23,00 209,543 273451

443 12365 SALİH TETİK 12 16 21 10,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 32 37 22,75 209,348 273678

444 565444 SÜMEYRA ANGİ 12 23 13 19,75 1 2 0,50 3 14 -0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 32 36 23,00 208,993 274135

445 11026 TAHA KUTAT ER 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 3 1 2,75 29 26 22,50 208,850 274288

446 12127 CEYDA POYRAZ 12 26 12 23,00 26 12 23,00 208,470 274765

447 11035 SUDE DÜZGÜN 11 19 16 15,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 29 27 22,25 207,315 276183

448 13150 RABİA TURAN 13 20 14 16,50 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 27 19 22,25 207,120 276404

449 16007 BARBAROS KAYAN 12C 7 1 6,75 3 2 2,50 1 3 0,25 12 7 10,25 2 0 2,00 25 13 21,75 206,888 276686

450 11050 GİZEMNUR ER 11 25 12 22,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 31 35 22,25 206,255 277407

451 13064 RECEP Ş N 13 19 13 15,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 25 21,75 205,668 278019

452 373 RABİA NUR AKDENİZ 12B 11 11 8,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 7 5 5,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 28 27 21,25 205,193 278509

453 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 13 20 8,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 30 35 21,25 205,125 278585

454 11107 BARTU ATAŞ 11A 17 21 11,75 2 3 1,25 1 3 0,25 10 8 8,00 30 35 21,25 204,648 279127

455 13139 KADER ÇAĞLIYAN 13 16 12 13,00 3 2 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 27 24 21,00 203,850 279995

456 12264 KAAN MALÇOK 12 19 8 17,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 25 16 21,00 203,190 280666

457 13019 MERVE ÇİFÇİ 13 21 12 18,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 28 28 21,00 203,060 280788

458 13143 BEYZA YILDIRIM 13 21 10 18,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 1 0 1,00 26 20 21,00 203,055 280791

459 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12K 18 8 16,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 25 19 20,25 201,055 282784

460 13097 DAMLA KARADENİZ 13 16 13 12,75 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 25 23 19,25 198,548 285349

461 130020 BERKAY KORKMAZ 13 17 14 13,50 1 4 0,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 25 23 19,25 198,410 285480

462 13155 DİLASA YIĞİTYILMA 13 9 21 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 9 21 3,75 2 8 0,00 2 5 0,75 4 3 3,25 3 3 2,25 37 73 18,75 198,388 285491

463 13023 EMİNE COŞKUN 13 20 14 16,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 27 31 19,25 197,970 285875

464 13004 BURAK TAŞDEMİR 13 17 12 14,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 27 32 19,00 197,610 286223
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

465 13084 FURKAN ERCİ 13 16 6 14,50 1 1 0,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 21 10 18,50 195,975 287717

466 12064 HATİCE OKYAY 12 13 10 10,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 7 1,25 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 25 27 18,25 195,950 287752

467 1240 FERHAT YÜMLÜ 13 17 16 13,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 25 27 18,25 195,445 288188

468 13151 YUSUF EMRE DOĞRU 13 17 13 13,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 24 23 18,25 195,338 288287

469 0 GÜLSEVEN ÇETİN 13 18 9 15,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 26 31 18,25 195,008 288587

470 70764 BEGÜM SAROHAN 12 19 3 18,25 19 3 18,25 194,743 288838

471 13156 BARKIN ERDOĞAN 13Z 19 19 14,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 30 48 18,00 194,608 288967

472 123590 NERMİN TAŞCI 12A 19 20 14,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 41 17,75 193,835 289650

473 10019 HALİME YAKA 11 18 17 13,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 33 17,75 193,768 289704

474 12149 İBRAHİM DEMİR 12 11 8 9,00 2 1 1,75 1 0 1,00 6 3 5,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 21 14 17,50 193,700 289758

475 13144 NAZ ÖZTUNÇTEMUR 13 13 8 11,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 2 3,50 21 14 17,50 193,420 289992

476 13074 EROL GÜLAL 13 14 14 10,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 2 3,50 1 2 0,50 23 23 17,25 192,890 290458

477 12360 HALİL TAŞCI 12 15 10 12,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 6 7 4,25 1 1 0,75 23 23 17,25 192,500 290764

478 0 BARAN DEMİR 13 17 14 13,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 23 27 16,25 189,320 293330

479 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 18 14 14,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 4 0,00 22 23 16,25 189,190 293443

480 0 EDİZ BAŞARAN 11 12 8,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 20 17 15,75 188,525 293953

481 13094 HATİCE NAZ GÜNGÖR 13Z 14 18 9,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 25 37 15,75 188,360 294085

482 13148 DENİZ KARATAŞ 13 18 20 13,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 26 41 15,75 187,905 294397

483 14059 ESMA KORKMAZ 12 19 19 14,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 30 15,50 186,988 295061

484 11061 SUDENAZ YAĞDIRAN 11 17 23 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 26 43 15,25 186,703 295294

485 111610 RRYVUZ 11A 23 17 18,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 27 -3,75 2 8 0,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 36 82 15,50 186,343 295580

486 13044 EMRE TOZAN 13 12 12 9,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 2 1,50 21 24 15,00 186,280 295631

487 0 SAİME GÖVŞEN 15 13 11,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 20 20 15,00 185,773 296005

488 12362 AHMET CAN DOGAN 12A 10 10 7,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 7 14 3,50 3 2 2,50 22 30 14,50 184,915 296600

489 12312 ARİFE ALTINTAŞ 14 10 11,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 19 18 14,50 184,295 296990

490 12419 ÖMER MERHAN 12C 16 17 11,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 23 34 14,50 184,233 297034

491 13013 MİRKAN ERDEMİR 13 9 13 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 7 13 3,75 21 31 13,25 181,268 298959

492 45017 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 14 4 13,00 181,100 299053

493 1535 IH KA 11A 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 16 13,00 180,028 299657
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

494 11116 ÖYKÜ KILIÇ 11D 14 16 10,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 5 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 22 37 12,75 179,145 300195

495 0 ARDA CEMRE AKDEMİ 13 16 12 13,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 18 22 12,50 178,060 300820

496 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 15 19 10,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 21 36 12,00 176,948 301408

497 13145 ÖMER FARUK GÜLSEÇ 13 15 24 9,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 21 37 11,75 176,335 301762

498 0 EMİR ARSLAN 11 10 14 6,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 19 30 11,50 176,035 301922

499 13111 SILA YÜKSEL 13 8 13 4,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 17 26 10,50 173,203 303343

500 13147 FATMANUR  KAHRAMA 15 22 9,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 19 34 10,50 172,475 303731

501 11101 YAVUZ SELİM SERİN 11 6 8 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 14 17 9,75 170,965 304466

502 13165 GAMZENUR ÇINARLAR 13 11 10 8,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 0 1,00 14 18 9,50 169,585 305097

503 0 BİLGESEKÜ 11 12 14 8,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 17 31 9,25 168,770 305437

504 12398 BÜŞRA MUTLU 12 10 17 5,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 30 8,50 166,923 306216

505 12391 İSMAİLAKDEDE 12 6 6 4,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 7 14 3,50 151,985 310896

506 12068 BARAN ÖZDEMİR 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 150,670 311192

507 12146 TAHA DURMAZ 12 4 13 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 10 29 2,75 150,198 311296

508 12123 ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 1.SAYI 508 1233 4439 315344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,87 8,45 24,76 2,36 1,62 1,95 1,88 1,50 1,50 1,83 1,87 1,37 3,69 0,73 3,51 0,01 0,01 0,00 9,97 3,64 9,06 1,04 0,29 0,96 2,32 1,51 1,95 1,54 1,34 1,20 1,83 1,01 1,58 53,3421,97 47,84 282,570

Okul Ortalaması 27,23 8,15 25,20 2,50 1,70 2,08 1,94 1,62 1,54 2,01 1,75 1,57 3,56 0,72 3,38 0,00 0,01 0,00 10,31 3,47 9,45 1,03 0,27 0,96 2,58 1,78 2,13 1,36 1,29 1,03 1,92 1,06 1,66 54,4421,82 49,00 286,630

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCAN ELMAS 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,255 282,570 1 48 160 415 24605

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 88 26 81,50 68 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAdADACEABBDbAEBCDbeDADAABCcECDaBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal edCEBCDEdAcCbAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEbDEADAAEDDECDBBbeCBBdbB CD a D C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen dcAbEDBdcCBaEaAaeACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFE ALTINTAŞ 12312

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,295 282,570 27 489 1176 4252 296990

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 3 -0,75 -4 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 7,04 10,41 10,02

Toplam: 120 19 18 14,50 12 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe dCDddA A E   e c BCeADD D Ad    ca  bC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal   d ea                   

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA     b A   dDe C d        d           

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 1 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR ÇİFTÇİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,903 282,570 2 53 174 467 27715

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 84 16 80,00 67 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADcCBADBaADDeBCDDDA CAAEBDddDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  AB E Be ACbebACCACa     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeA EAADDEEeBCDEBB CBB      D      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen bDCDddADBACdB DABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM EREN EFE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,600 282,570 5 212 558 1954 132342

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 55 14 51,50 43 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACA  C ADB AbDbBCDDDeBCAAEdDCCDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal bABCEc aEAbADEACCACa     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  E E   A E   c  eB    B   c             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A  D eb        A    

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BELEN SARI 11018

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,385 282,570 8 248 628 2212 149814

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 52 16 48,00 40 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAEbAC DcC A BaeDDeBCDDDABCAAEBDCdDC ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal ee CdD  EAb eE CCA B     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBc De  E        C   B               BA

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen eDCD  b           dA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU EREN 13045

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,935 282,570 22 415 1012 3716 252450

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 36 31 28,25 24 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe cCDACA AacA B DbEdCD  DdaAAcCdECDeBEae A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeC eac aAcbcA CCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik db  D Db                                

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e e cDe   ced ADB   

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SEKÜ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,305 282,570 24 435 1056 3888 267556

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 21,81 25,20 24,76

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 32 30 24,50 20 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACcbc Bc B eeDeBCeDDeBCeAbaDeaDaaAdd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Matematik AEB   c b A bDb       B                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADbDEdcD  b   eeBaCd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ BAŞARAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,525 282,570 25 480 1157 4207 293953

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,34 8,58 8,33

Toplam: 120 20 17 15,75 13 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe a EC eA  dB DB  Dbdd e  ccbAA BD  b   c 

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  bBCbD  Ed  ea CCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 13152

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,535 282,570 12 295 735 2659 180106

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 48 22 42,50 35 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAdADACEAB DDAEdCDADDADAABCcECDbBE  ac

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdebBa  Bd   bbCCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEec D E cA                       D    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen a eA ae e     A  e  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NAZ KURT 122233

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,415 282,570 4 138 377 1194 79134

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 71 31 63,25 53 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECeADBaADDeBCeDDABCAAEcDCaaCaABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  eBCEDBaEAbADEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBbE eADEAbeDEbD  DbaB       c  D  d   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen eDdDEBeDebCcacaABECe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR  KAHRAMA 13147

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,475 282,570 28 500 1207 4337 303731

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 7,04 10,41 10,02

Toplam: 120 19 34 10,50 9 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe cdDddb   acBceDcEdCbdceADAABCddCcdBEbbCe

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A e   a e e b a Cb       

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik         a  c     ba     B          Dc   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 2 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÖZERLİ 12301

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,670 282,570 20 409 996 3656 248197

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 7,04 10,41 10,02

Toplam: 120 32 11 29,25 24 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe dCD dAD   A B  A aC dDeADAABCBEC aBE  CA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A   eCc  A bbAECCeBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ ŞENOCAK 12407

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,290 282,570 23 426 1037 3795 259306

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 36 38 26,50 22 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACA c  eB   caBCeAbecDAAedBcbDdBEaeaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdaEBC EaAebdAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik ce  a    A   aa d   d     d             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d eA DB a aea  c dC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 2 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SEMA BİREKOL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,525 282,570 7 235 598 2076 140969

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 53 13 49,75 41 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEA BD  aBCD DDA AABCdECcaBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal     B D acDb AECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik c  BD  b AD AE e      B        D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e e ED    B   AD    

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İL KNURGAMZE UZUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,328 282,570 10 275 691 2406 162193

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 51 21 45,75 38 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAC DcCB DBaA DeBCDDDABCAAEcDC aCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAeCbeBaEAbbDEACCAbe     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  E   De  E   DEEb        d              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e  D  b       aA  bd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR BAYKAL 16008

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,205 282,570 6 218 570 1986 134667

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 57 26 50,50 42 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAd  E  A acA D BbDeDeBdAAEcDCdaC ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAe bD  c b cEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeADEd eDE D CDb         DC D AC  A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AeeDEcA e  E   A E d

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR CAN ÇAM 120006

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,043 282,570 9 274 684 2389 160932

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 53 30 45,50 38 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDdCA A db Bc AEBebbDDADAABCcdCDCeEa ac

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal cdCdB cEB e cbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBe b bA AA DDECDBB   B  AB  D e    A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d AAbDd          ea 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA DURMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,178 282,570 13 330 818 2995 202589

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 43 19 38,25 32 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADc BA BEADDABCDDDABCAAEccdaaeaABd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal bAB bc   dbADEcCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  E    e                                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A eD  A           Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ALCEYLAN 12395

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,348 282,570 18 383 952 3479 233961

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 38 24 32,00 27 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACd c    e bbDABCDcceBCAAEBDCdaCCc  

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAddbedeEACADaAbCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik A     D                             C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e da cA        A   A

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN İKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,908 282,570 19 398 980 3611 244649

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 38 32 30,00 25 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAdA A  A d acaBaDADeAaAABCBECDaBaaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A abB c  AcbbA CCe A     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik ae  D  c c A  Dc                        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d AecDB aade  Ac d  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGENUR MENTEŞ 13029

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,763 282,570 3 137 372 1183 78679

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 69 22 63,50 53 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBA BaAbDABCDDDABCAAEBDCbad ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEc C AbADEACedeB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBE DeA EA DDEEDBCDbcBB B              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen b eDEBe ed Eea A   e

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME NAZ ÇAKIR 11195

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,078 282,570 11 286 710 2492 168138

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 49 19 44,25 37 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe E DAC DACdABB ccaB D DcADAAc BcCDaBE  bA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEe    AD    CCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDE  EA   ED E  B           b        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e Ac DBbc  e  A  dC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE ASLI PALA 14061

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,878 282,570 21 411 1000 3674 249452

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,34 8,58 8,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 34 21 28,75 24 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAdc  d   BE DDdBdDeaeBCAAbdcCa aCA E

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAB EcBCcAbccE CCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Fen A  D cA       c     

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAİME GÖVŞEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,773 282,570 26 487 1171 4241 296005

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 7,04 10,41 10,02

Toplam: 120 20 20 15,00 13 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAE A   E B  c  DedcaDe ABCAAE cbabCdc b

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAce e     Ae b      d   

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik A            D                D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GEZEK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,318 282,570 15 368 918 3349 225411

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 42 33 33,75 28 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADdaB  Bcce dBCeDDddCAAEBcCaabCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CeeC  aCdAbADEbCCAbd     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  E    c      DcdD C       d  d          

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bDEec     e cAe  d

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 2 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DEMİRHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,620 282,570 17 381 947 3452 231749

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 38 22 32,50 27 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAdADA cbBB DAEBbDb D  AABC EC b  aC e

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal cdCdB   aADbA    ba      

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik cA  D aD ee  EDDE  BBc               a  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d    D        A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 0 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK İHSAN KUMRU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,743 282,570 14 352 881 3237 217635

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 40 19 35,25 29 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe  CDAdA     Be  A aCDA DADAAcCdECDCBEaeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBCcEdAD A E          

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik bAEee bD   d  DD    a                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   Abbb    B         

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,413 282,570 16 375 935 3407 228713

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 28 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,81 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,56 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,37 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,02 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,01 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,34 8,58 8,33

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 6,32 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 7,04 10,41 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,57 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,05 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,88 4,82 4,73

Toplam: 120 42 35 33,25 28 39,07 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAdA Ae cBBD AaBCDeDDADAABCdbCaaBEDeaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ebCbaacEBAab cECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  A ee b    A  a Eb e  c  e  B      D    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b Ac Dd       c  be 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 2 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI OSMANBEY 11097 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,465 282,570 15 333 825 3013 203879

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 45 28 38,00 32 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAC  baBdDBaAbDeBCDDadBCAAEBDCaDCaABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAcbEccb AbeeEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik          Ed  DEbDB  c                   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen db DEe        cd   e

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBİKE GÜNEŞ 11069 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,538 282,570 12 174 474 1599 108503

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 62 23 56,25 47 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACAbbCBA BaADDABCDDaABCAeEdDCaaCdABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAB E  aEdbAeEbCCAba     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDcAD    DEEDB    B  BB             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CD BA abC B ae  Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 11032 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,040 282,570 11 164 442 1468 100270

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 63 19 58,25 49 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcABc DAEBCDeDDeDAABCdECcCBEDC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ad bBCDEdADbbbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDDEA A  DDECDd    e         A     

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e  b D        A  dC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGESEKÜ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,770 282,570 30 503 1215 4354 305437

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 17 31 9,25 8 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe D bC CADddB Dcadc  ca  b B eAEc CC  ae  

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  A C  adEeCbe da   c     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  Ec   a          a                      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e  a c        e   dc

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAAN BÜSTAÇ 11203 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,390 282,570 17 345 858 3157 212950

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 41 20 36,00 30 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACA    c  DaAbBCDeeDADAAB BEec   aC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AbaEa e   DCcbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  A  eb  E    dD   D      BB        c    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AAbD        A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN DEDEOĞLU 11002 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,198 282,570 20 377 941 3439 230802

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 43 41 32,75 27 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACA  dBbDccADDbBCDDeeBCAcEdcCaaCCABd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAB bcabcdCbeEbCCAba     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik Abd   cA E   Dd Dd   c cb           e   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADeDdab  d  e  Ae Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 2 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN NAZ OLUÇAY 11164 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,055 282,570 14 245 621 2186 148688

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 53 19 48,25 40 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADAC bBBDbAdBCDADDADAABCcEdDaBEaCbA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ae Ec                    

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEDDEAaAAEaDEbbB                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d eeED         aBbC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 2 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR TAŞDEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,635 282,570 19 359 894 3292 221350

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 43 34 34,50 29 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAcCcdAD aBA daADDABCDeDABCAAcBcaaaCadBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCbD aEACbcE CCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik Adec  c a e  D Eed  b                   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen b eDb Ac       A  Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇARIKÇI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,283 282,570 9 146 388 1228 81905

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 66 13 62,75 52 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAd D CBADBEADDeBCDDDABCAAEBDCCDaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal    CE cC AbcDEACCACa     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB   DADEA  DE DBC       c             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   CD eA a C B bAe Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARSLAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,035 282,570 28 498 1199 4313 301922

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 14 6,50 16 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 19 30 11,50 10 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe bbcCAbc E B bBdbc  BC cc e A dBD d      

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  Aaa eeCbA     eeA       

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik       b      bb  c                      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDd AD      ed  dd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 2 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ATILMIŞ 604 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,050 282,570 3 79 238 690 43738

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 18 12 15,00 50 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 21 19 16,25 41 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 83 37 73,75 61 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADcCBADcaADDAaCDDDABCAAEBDCbDeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABaEDcCcdCbaEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDAeEAADDdcbBecEaBceBcBeaDadDCbecdb

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEdADBAddBaDABdCA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 7 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BAĞRIYANIK 11066 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,373 282,570 5 109 311 948 62323

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 73 20 68,00 57 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcA e eAaBCDbDDADAABCBECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBCcE ADbAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeED EAed EDccCD BcB BBBA      A  C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AAcDd       A cdCd

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DEMİRDİZEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,880 282,570 18 355 885 3254 219111

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 41 24 35,00 29 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAd      BB DA BCD DDADAAB  bC aBEeCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdecdCaEdd  d  aCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik cb eb    A d ED E  aB    Bc             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C eb DB       A  dC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA HİRA KUNDAK 11154 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,703 282,570 4 92 272 816 53220

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 76 21 70,75 59 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAdCAC D CBAD dADDdBCDDDABCAAE DCCDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAcCbcc aAb D bCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDcADEAA DEEDBCDE BBCBBB        C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDcdAccdCdB aAe Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEMNUR ER 11050 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,255 282,570 25 450 1089 4010 277407

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 31 35 22,25 19 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADAecbBBaDAcBbD DDADAAcCdcC aB DCbc

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal eCdceeDEeA               

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik Ecdca e                                 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b ccEb  e d d eecd a

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME YAKA 10019 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,768 282,570 26 473 1144 4152 289704

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,00 8,58 8,33

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 26 33 17,75 15 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DcEd  c bCBADB ADD eCDcabdaAAEcDedaaeAeE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAedaedCE      CebCB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Fen eeCbaeccc      e    

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Mayoz 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLTERİŞ KIRKPINAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,140 282,570 7 133 360 1132 75730

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 71 27 64,25 54 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADdaEABBDDAaBCDeDDADAABCcECDdBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeaEBCcEcADbAcECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA eDEDa A d EDDECDdBdeb d              

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CeAdEDBbD c EaAaBdC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 2 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN KABAŞ 11117 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,130 282,570 21 410 997 3665 249032

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 37 32 29,00 24 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe dCDACAD b   Be caBCcADeADAAB dECcdBEaaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ad  BCaEaA CcbaCCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik     e e    A  c c                       

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AddDe    Bd bcada 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M TAHA KARAKÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,725 282,570 13 194 523 1815 123709

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 60 28 53,00 44 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADaC ADBaADDeaCDDDABCAAEccCbaedABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAeCE  C AbbDEACCACe     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDebDEA  Dd  dCDEB                  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e dDcB  a dda DAa Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS SOLAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,103 282,570 10 157 424 1399 95781

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 64 20 59,00 49 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAC  cCBADBEAaDeBCDDDABCAAEB Caa     

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEcda dbAbEbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeAbEAA DEEDBC      B          C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A eDEeb B  E a AB Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK SÜMER 11151 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,533 282,570 16 343 854 3132 210907

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 42 22 36,50 30 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAe  E    cceDDAdbDDDAc AAEBcCdDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCb BCEA AcEACeAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik       e          d b d B d              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A dD  A        A  be

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİT ACAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,133 282,570 23 429 1044 3828 262337

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 31 21 25,75 21 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAdA     Bd DAcBCD DccaAAB  Eb        

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ae Eee cdA     CC        

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik    ee        E   C B c                  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CcAbEDB  C  ac D ea 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SAKCI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,405 282,570 6 127 347 1085 71701

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 71 23 65,25 54 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADceaCeDDdBCAAEBDCaaCeABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEDdCEbb DEACeACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeADE  DDEEDdC           De D      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CD eADadCdaa A  Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ŞENKUL 11016 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,450 282,570 1 67 212 591 36228

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 81 17 76,75 64 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBD AaBCDADDADAABCBECa BEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEBacEBADbAAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBD DDEA AAEDDECD BE CBaB             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AeEedd CBBEcAadeC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DÜZGÜN 11035 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,315 282,570 24 447 1083 3997 276183

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 29 27 22,25 19 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DcEeAdc d B  BaAcedBCDaDABCAAbBcadaeCAB 

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABdb ab  b cEACeAbe     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik c              E                        

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A aD                

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YAĞDIRAN 11061 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,703 282,570 27 484 1164 4230 295294

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 26 43 15,25 13 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAbdeadBcccEADebcbDDeABCAAEcceaeabddd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CA*dbcdabA               

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik bdaaE                                   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AcCDEdcace    cA  de

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ERDİNÇ 111175 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,650 282,570 22 416 1014 3723 252866

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,13 25,20 24,76

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 8,32 10,41 10,02

Toplam: 120 32 15 28,25 24 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECeACAbcaE  dDceEaCDdbDADAABCBECDdBEadaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Matematik EAEBeE       ED   D                     

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ÖZKAYA 11068 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,893 282,570 2 71 223 637 39320

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 2 4 1,00 10 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 82 26 75,50 63 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAaBCDADDADAAcCBbCDCBEaeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal eeCEBCDEBADbAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeED EADAAdDDECeBBaBC  dA  d b eDbC  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen bDbeEDe cCBed AceACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM SERİN 11101 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,965 282,570 29 501 1210 4344 304466

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 8 4,00 10 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 14 17 9,75 8 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe e d  C    Bc c cbDA C c A a             

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABe ed EA          E    

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik e  E  e                                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   bD eA        b   e

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 1 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAĞAN ALTAŞ 43 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,038 282,570 8 136 370 1175 78351

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 30 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,13 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,45 1,54 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,43 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 8,00 8,58 8,33

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 8,01 9,45 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,31 0,96 0,96

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 8,32 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,23 2,13 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,57 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,04 1,66 1,58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,84 4,82 4,73

Toplam: 120 69 23 63,25 53 43,29 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAdADA a  BaeAdBCDeDDADAABCBEeDbBEDCCe

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCeEBADCAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA eeE aE  ddEDDE  B    B      c      A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen eDAbEDd  CBaEaAcBAbE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU ATAŞ 11107 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,648 282,570 3 454 1098 4030 279127

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 5 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 18,15 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,85 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,00 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 4,30 8,58 8,33

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 1,20 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,35 0,96 0,96

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 1,55 10,41 10,02

Toplam: 120 30 35 21,25 18 25,10 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAdd E BcDaaAccdBbeeeeBdAdcdDCCaadABd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAdCbcdbE                

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBc DeA Eb  ad DB D c Be c             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 2 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRÜNNİSA GÖK 11003 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,893 282,570 2 337 835 3036 204977

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 5 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 18,15 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,45 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,85 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,00 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 4,30 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 1,20 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,35 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 10 0,50 1 1,55 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,80 2,13 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,05 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,25 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 1,10 4,82 4,73

Toplam: 120 47 37 37,75 31 25,10 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACeDAe ABBDDcaBCDbDDADAABCccCDaBbaaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal eCCEdecEBADb bECCbcb     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAbee  c  b  dDcc  d     d              

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e eeEDB    eE AD ddd

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IH KA 1535 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,028 282,570 5 493 1186 4288 299657

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 5 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 3 9,25 23 18,15 25,20 24,76

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,45 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,85 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,00 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,05 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 4,30 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 1,20 9,45 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,35 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 1,55 10,41 10,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,80 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,25 1,66 1,58

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,10 4,82 4,73

Toplam: 120 17 16 13,00 11 25,10 49,00 47,84

TYT Türkçe ECD  b A d BBc AE C       A             

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal     e     cb bE     a    

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  b eD      A  D d DB a         c     C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen      e        d  e  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 0 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL HORUZ 11103 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,523 282,570 1 332 822 3009 203767

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 5 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 18,15 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,45 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,85 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,00 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 4,30 8,58 8,33

Matematik-1 30 0 11 -2,75 -9 1,20 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,35 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 1,55 10,41 10,02

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,80 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,10 4,82 4,73

Toplam: 120 45 28 38,00 32 25,10 49,00 47,84

TYT Türkçe bCDdCADA c BBD bEBCDAeDADAABbBbCDCBEaCbA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBacEBAcbdAECCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik bc  c a   b   c    d ad a  d     B      

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   A  D        A  d  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 3 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RRYVUZ 111610 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,343 282,570 4 485 1167 4233 295580

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 5 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 18,15 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,45 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,85 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,00 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 4,30 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 1,20 9,45 9,06

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,35 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 1,55 10,41 10,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,80 2,13 1,95

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,05 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,25 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 15 -0,75 -4 1,10 4,82 4,73

Toplam: 120 36 82 15,50 13 25,10 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADcadAaBDDccadDADaAbdABCBadeaBEaCdA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AaaaaaaaaAaaAAaaaaaA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik aAaaaaaaaAabbbbbcCcaadddddeeeedDdBbbcadc

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen ee  dDadcbdBaaebcAda

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 7 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDEMİR 11152 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,743 282,570 4 366 911 3335 224709

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 6 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,92 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,92 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,50 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 12,83 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 0,96 0,96

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 15,38 10,41 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,79 2,13 1,95

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,42 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,00 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 8,21 4,82 4,73

Toplam: 120 42 32 34,00 28 58,00 49,00 47,84

TYT Türkçe DAbCACADEdB ecEADeeaCeDecBCAAEBcCaDCCbBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCbD a  aADEbCCACe     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EB  c c  b                             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bDce  a dde  Ae dd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL SERDAR 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,413 282,570 6 424 1033 3778 257736

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 6 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 1 6,75 17 24,92 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,25 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,92 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,54 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 9,50 8,58 8,33

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,83 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 0,96 0,96

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 15,38 10,41 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,79 2,13 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,42 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,00 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 8,21 4,82 4,73

Toplam: 120 28 6 26,50 22 58,00 49,00 47,84

TYT Türkçe ECD   DA E  B  c                        

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A    C E                 

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBe   EA AA DDb D d                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C A EDB a e   A   C 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE TÜRK 11021 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,528 282,570 3 63 204 572 35277

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 6 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 24,92 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,92 1,54 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,50 8,58 8,33

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 12,83 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 0,96 0,96

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 15,38 10,41 10,02

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,79 2,13 1,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,42 1,03 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,00 1,66 1,58

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,21 4,82 4,73

Toplam: 120 81 16 77,00 64 58,00 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcABBDDAEBCe DDADAABCBECDCBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AedEcaD BADb AECaCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBeE   A AAdDDECDaB BCB B           A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AAEDB DdBcEcADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA KARAASLAN 11030 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,685 282,570 2 24 85 171 9994

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 6 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,92 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,92 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,79 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,50 8,58 8,33

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 12,83 9,45 9,06

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,54 0,96 0,96

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 15,38 10,41 10,02

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,79 2,13 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,42 1,03 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 1,66 1,58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,21 4,82 4,73

Toplam: 120 96 22 90,50 75 58,00 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBabDDdBCDDDABCAAEdDCbaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABeEDdCEACcDEAeCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeAeEAADDdE BCDEaBBCB BAeDCBDbACEdd

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEBADBACaaacABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 1 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN CURA 11076 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,808 282,570 5 422 1026 3755 255683

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 6 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 24,92 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,92 1,54 1,50

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,79 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,50 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 12,83 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 15,38 10,41 10,02

Toplam: 120 35 30 27,50 23 58,00 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDdCADAC b ee A cbDADeeaAAeCcEbDaBEDdCd

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEda Edd bc aCCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcde  eEe d E  E    c                  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AYSAL 11043 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,320 282,570 1 18 68 134 7984

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 6 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,92 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,92 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,50 8,58 8,33

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 12,83 9,45 9,06

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,54 0,96 0,96

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 15,38 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,79 2,13 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,42 1,03 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,00 1,66 1,58

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,21 4,82 4,73

Toplam: 120 96 14 92,50 77 58,00 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAaeCDADDeDAABCdECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEdC   ADbbAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEDaEADAAdDDECDBB BCB BAB C CBADECA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AdEDeADCBBdaAD ACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR YILDIZ 11167 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,015 282,570 1 54 177 476 28362

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 3 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 22,00 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 1,54 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,58 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 6,92 8,58 8,33

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 8,00 9,45 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,67 0,96 0,96

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 8,67 10,41 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,50 2,13 1,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,08 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 1,66 1,58

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 7,17 4,82 4,73

Toplam: 120 82 9 79,75 66 44,75 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAC DECBADBEADDeBCeDDABCAAE DCbDCaABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEDc EA  bEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE EEDDADE   DEEDBCD BB C B        A   A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDEB DBdCE  eAB  A

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR BİRCAN 11145 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,850 282,570 2 385 954 3485 234852

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 3 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 22,00 25,20 24,76

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 8,00 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 8,67 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,50 2,13 1,95

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,08 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 1,66 1,58

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 7,17 4,82 4,73

Toplam: 120 38 24 32,00 27 44,75 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACeDACcAeBDDAEBCeADDADAeBdcEC d      

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Matematik EAdBeE  E be                            

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen bDdAbDBecdaedBAeeACb

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KUTAT ER 11026 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,850 282,570 3 445 1076 3978 274288

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 3 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 22,00 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,58 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,92 8,58 8,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,50 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 7,17 4,82 4,73

Toplam: 120 29 26 22,50 19 44,75 49,00 47,84

TYT Türkçe EbDebA cb  eBecAadbDAc  eAABdBcCDacEbCae

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEB          CCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Fen a ebEDB       AD Ae 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ KILIÇ 11116 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,145 282,570 1 494 1189 4294 300195

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 1 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 10,00 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 1,54 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 3,50 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,75 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,96 0,96

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,75 10,41 10,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 2,13 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,75 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 -1,50 4,82 4,73

Toplam: 120 22 37 12,75 11 12,75 49,00 47,84

TYT Türkçe ECD Cd de cBc eAb bDbDDe AAB cdCcaB c a 

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACa  e  ae   e CCbB      

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik dc B   a  b      C c                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b ec Dc e a b  c bd 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ÖZMEN 11062 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,058 282,570 1 308 764 2778 186361

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 1 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,25 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 8,58 8,33

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,25 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,96 0,96

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,25 10,41 10,02

Toplam: 120 47 24 41,00 34 41,00 49,00 47,84

TYT Türkçe DdECAeADbeBeDBEccDAdCDcDABCAAEcDCaaadABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal aAeCEcBCcAbADEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEe   e  EA  DE Dd       B              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR DEMİR 14054 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,460 282,570 1 305 755 2736 183861

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 3 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,58 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,67 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,08 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,75 8,58 8,33

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 2,42 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,96 0,96

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 2,42 10,41 10,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,67 2,13 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,17 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,00 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,50 4,82 4,73

Toplam: 120 50 33 41,75 35 34,25 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACbABBcDAdBCDADcADAABdcEeDaBEaeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACeEeCcEdADCAAbCCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA ee b      E    ccdaB c d             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   ed b b    d dDade 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 3 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 247 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,033 282,570 2 387 959 3523 237956

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 3 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,58 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,08 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,75 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,42 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,96 0,96

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,42 10,41 10,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,67 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,17 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,00 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,50 4,82 4,73

Toplam: 120 39 30 31,50 26 34,25 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDdCADAdacBBDDAaBCDAcDADAABCBECaaBdaead

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AbabBaDddADbdbEaCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E E                       d             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d  A  e       b  ed 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHATTİN TALHA ÖZ 21175 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,065 282,570 3 401 984 3629 246064

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 3 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 22,58 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,08 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,75 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 2,42 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 2,42 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,67 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,17 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,00 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,50 4,82 4,73

Toplam: 120 39 38 29,50 25 34,25 49,00 47,84

TYT Türkçe DcECAdA beBdeaaAecAaCeDDecCAAEBDCaDbdABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABebbcecAbAcEbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AceE D e  AA   de                       

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDccb        A   b

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
A ALEYNA AYDIN 14048 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,313 282,570 84 257 652 2299 155118

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 50 12 47,00 39 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACA E    BaAcDABCDDDABCAAbBDCaDeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABC c a AbADEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE       E    d D        B              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    D           A  Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA IŞILAK 14024 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,868 282,570 48 175 483 1630 111021

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 60 17 55,75 46 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAbCACADECBADBEADDeBCDDDABCAAbdcCbaaCABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  eeCbcBC Abc EACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE    e eEA  D ED CDE B              E  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCD           A  C 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARSLAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,240 282,570 89 265 663 2327 156988

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 52 22 46,50 39 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABcDcA  CD DeADAABCdECcaBEa a 

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ae EB c d  CcAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAdBaED  AD d D   D B  C         B      

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C e cDe D d d    c  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ERGÜN 14017 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,598 282,570 55 195 525 1822 123906

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 58 19 53,25 44 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCeDDABCAAEBDCaaaCABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCbcB EACccEbCaAeB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik A      AeEc e         BB B  A           

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A eD BA       cA   e

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA YAVUZ 12348 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,488 282,570 90 269 672 2355 158383

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 52 22 46,50 39 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcABBDbAaBCDeDDeDAABCBcCDCBEDCCc

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbBb EdADbAbEeCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA  eE        Dc   c                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C Ab D d  d   A   d 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EGE YÖZDEMİR 12097 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,760 282,570 6 23 84 170 9962

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 93 9 90,75 76 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADbCEABBDDAEBCD DDADAABCBECDCBEDeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCDE ADCAAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDDEADd EDD CDBB BCBBBA      AD C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAAEDd  CBBdaAcBA  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİRIZA TİLKAT 12340 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,215 282,570 126 376 940 3438 230751

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 4 21,00 53 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 35 9 32,75 27 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACA     B      CDeDDcDA B BECDaBE eCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AddEBacE A b   CC BA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   D   E                               

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA ERTUĞRUL 14072 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,890 282,570 132 399 981 3612 244684

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 37 27 30,25 25 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACA A    B bAaBCDADDADAABCBEaDaBdaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal bbCbdac dAcb eECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik b  Be          c   c                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   eb De          caa

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ELİF TÜZ 12385 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,343 282,570 38 145 387 1226 81842

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 68 22 62,50 52 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBdeBdADDdBCDcDABCAAEBcadbCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABC cc EA b aACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDDA EAA DE DBCD  d                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AeeD BbDBdCd  aAcECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ ABALI 12262 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,125 282,570 19 81 244 726 46637

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 75 8 73,00 61 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADB ADDABCDDDABCAAEBDC aaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABdEcBCEACbDEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDeA EA  DE  BCD  BB B    D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    D  ADB       B CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇANUR KALP 14018 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,425 282,570 58 199 532 1849 125819

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 59 26 52,50 44 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDeCeDbCEABBDDAEBCDbDeADAABCdECDb daeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCcEeAcCcbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Be bbEAD  E cc         e             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CcAbEDdAD     AD eC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 12202 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,700 282,570 39 149 401 1285 86663

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 65 15 61,25 51 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DbECACAD CB D aA DABbDD ABCAAEBDdaa CABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAB  D C Ab eEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDcADEAA DEbD CD BB CB  A           

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A  D e  B     bA  Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ ÜNVER 12189 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,963 282,570 78 244 619 2164 147117

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 3 24,25 61 26,03 25,20 24,76

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 51 11 48,25 40 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDeCADdC   B DAEBCDADDADAABCBbC        

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Matematik EAEBD DDEADAAdDc   BBad                 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AAbDB D cBd ADBAC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR DOĞRU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,495 282,570 62 206 548 1934 130792

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 59 30 51,50 43 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAEC CAbcCBADBaAbD BdeD ABCAAEBDCaadbABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAda c a AbAcEbCCACe     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDADEAb b dD             DC D  CE  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e dacBA ebe BBaA  dA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENURSUNKUR 16005 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,508 282,570 26 103 295 899 58763

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 73 17 68,75 57 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAEbACA cb     AbD BCDDDABCAAEBDCdDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAB EeBecAbcDEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeADE ADDEED CD BB C  B       A   A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDEedDB C B  Ae Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA YOLCU 14035 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,338 282,570 108 328 813 2971 200437

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 45 25 38,75 32 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAEdACADcCBADBEADDeBCDDDeBCAAEaDeaaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAdCEe   AbcecbCCAba     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEeE  DA d     b                        

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e dD  c           C 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,993 282,570 109 329 816 2977 201115

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 45 27 38,25 32 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACA aaBAaaabaDeBCDcDddCAAEaDbba CABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal bABCEcabcd               

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeAcEAAeD EDB     BC B A D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ee                  

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK DURMAZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,600 282,570 8 35 120 289 16853

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 88 9 85,75 71 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBeDAaBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeaEc   BADbcAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBDEDDEADAAEDDE DBB BCBBB        D    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AAEDB DCBa  ADBA  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM MALKOÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,698 282,570 104 312 775 2817 188810

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 44 13 40,75 34 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECdC D C   B  bDeBCeDDABCAAEBDCa CCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCE      d EbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE c b AD    Dd  d    B                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen                   de

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SAROHAN 70764 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,743 282,570 151 470 1139 4138 288838

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 3 18,25 46 26,03 25,20 24,76

Toplam: 120 19 3 18,25 15 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACccBB DAE    eDADAA             

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 0 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GÖKHAN 12371 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,568 282,570 16 69 219 624 38719

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 80 17 75,75 63 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADAC ABB DAEBCDeDDADAABCBEC CBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ad beacE Acb AECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBeEDDEADA EDDE DdBEB eaBA  dD     C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b AAED dD BBd ADBAC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 2 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE GÜLSEVEN 12110 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,220 282,570 60 203 542 1916 129587

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 59 29 51,75 43 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACAD CcABBeeAaBCeeDDADAABCcECDCBEaedA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbdCe dAebAbdCCCeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeE          bC BBa   BB             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e eAEDedDeBBd AD ACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BOZYİĞİT 12088 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,150 282,570 111 338 840 3052 206316

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 41 15 37,25 31 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDdaA      B DAcBCbdcDADAA CBECDbBbDeCd

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A C            CCbeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BD   E  A cDcEC                      

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAAE            d  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKIN 12415 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,595 282,570 119 356 888 3262 219665

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 12 0,00 0 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 44 36 35,00 29 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe cCDACADAa  Bc aAEBCDAcDcDAABCBEdDaBEaCaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdaEBaDEaAe    CCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik ce ea b E  AecD  b d a  ca              

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CeAcdD        eaBeab

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 4 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YURGA 14049 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,935 282,570 51 183 502 1725 117072

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 60 23 54,25 45 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADAeEABBD ccBCDADDeDeABCcEdcaBcaeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal eda BCcEBADbdbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Be DDEA A EDDECDBB                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C  A D        Ac eCE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA MUTLU 12398 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,923 282,570 157 504 1218 4363 306216

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 17 5,75 14 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 16 30 8,50 7 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe c D Cc     BB cc aCedbDAeeA edEeD c aba 

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal b C aac    b   CC  b     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik a      e A       a    B                 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C  e b        c  e  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 4 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA DEMİRHAN 12311 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,455 282,570 144 437 1061 3909 268663

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 9,40 10,41 10,02

Toplam: 120 28 14 24,50 20 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DA CACA   B  B A DeB e  eBCAAE c bDCaABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal   ea  ceEd AaE CCAe      

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  Ec                                     

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA POYRAZ 12127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,470 282,570 147 446 1079 3984 274765

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,03 25,20 24,76

Toplam: 120 26 12 23,00 19 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe EdDACADAC  BBDDAaBCDADDAeeAddcECcdBEaaCd

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇİLİNGİR 12373 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,588 282,570 73 234 597 2074 140877

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 52 8 50,00 42 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBA BEADD BCDDeeBCAAEBDCCaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABC   a Aab EACCAeB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB   D           C   B                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen      B              

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÖZKUYUMCU 45017 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,100 282,570 156 492 1185 4280 299053

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 0 2,00 5 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 14 4 13,00 11 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe                                       BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  A CE    AbAcE           

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE    D                                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A eD           A   d

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA CANLI 12400 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,225 282,570 137 417 1018 3733 253553

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 38 41 27,75 23 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe  CDAdA Ab bBcD dc Ced DAb AdCdECDdBdaebA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal dbCEBacbaADCcAECCbeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  Ad               D B    deA            

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen dbAcdDBdeeaecBAeBdd 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12183 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,968 282,570 141 430 1046 3833 262604

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 33 28 26,00 22 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECcdADE B  dcA DeBCDeDABCAAbBaCa  CAad

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABdc cCcdbd             

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik bE E ec      DE c        d              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen c C            ABbbe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ŞENKAL 14009 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,660 282,570 82 255 644 2267 152796

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 54 26 47,50 40 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDdCADACEABBDDAaBCceDDADAABCBcCaaBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbeecEBdDbcbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E E D Dbc    EDe   BB                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen a cbED     e  Ac  C 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVİN YEĞEN 14003 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,308 282,570 88 264 662 2324 156878

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 54 30 46,50 39 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DdECACADECBADBdADDdBaDcaABCA bdDCbaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dbBCb ab  bccEcCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBE DeAaE   DEcDB  d B Cd          C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e CDcB        cA  Cc

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA SOYLU 14005 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,285 282,570 86 259 654 2301 155188

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 51 16 47,00 39 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACc BBDDAaBCDADD DAAB cECDae aCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBaeEdA CAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA ea               B   c B             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen a eb D        A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 0 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOLUNAY AÇIKTEPE 123000 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,555 282,570 18 77 236 670 42318

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 77 10 74,50 62 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDeBCDDDABCAAEBDCbDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEDBaEAC DEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcE  A Ed  D   BC   B                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AebDEBA e d B DABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SUDE ASLAN 12005 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,248 282,570 21 84 255 767 49544

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 75 11 72,25 60 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDcEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCDE ADbAbECCbaA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDbEA AA DD C  B BCBBa             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   eA De          dC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BAYRAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,808 282,570 127 380 946 3450 231451

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 37 18 32,50 27 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDcCA    cBB bAEBCDdeDeDAAeCeECea cDC  

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACC dae a DbAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   e D             B                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d             A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKALIN 12384 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,880 282,570 47 172 467 1551 104991

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 61 15 57,25 48 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDdCADACEABcDDAEBdDeDDADAeBCBECDbBED CA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal cdC B DEBAD AAECCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeED E  dA DD  D            D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b e  DB     d  a A  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKSÖZ 12042 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,838 282,570 139 427 1041 3816 261341

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 9,40 10,41 10,02

Toplam: 120 30 15 26,25 22 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe D  C   D C ADB ADDeBCeDDABCe baDCaaea BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  Ae   eC d   EbCCA B     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  d   c    A  D                          

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARİÇ 14077 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,215 282,570 50 182 501 1720 116606

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 57 9 54,75 46 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEB CaaCacB 

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEcBa AbdDEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EB       A   E  B                      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   CD        B  A    

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE ŞEN 120004 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,905 282,570 4 21 81 166 9901

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 94 13 90,75 76 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABeDDAEBCDbDDAeAABCBECDCBEDaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCDEBADCbAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEDcEADAAdDDECD BcB  BB B CDC AD C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDedEDed CeB  ADBAC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE ÇELİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,265 282,570 34 132 356 1116 74306

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 69 18 64,50 54 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDdCADACbABB DAEBCceDDADAABCBEdD BEDaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEc     DbAAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAdBeEc EA A EDD  D B   Ba     D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen  DAAcDcdDCeBE AD A E

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMENTE DOLGUN 12267 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,298 282,570 85 258 653 2300 155155

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 51 16 47,00 39 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADEC ADB ceDABCDDDABCAAEdcCaabCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  Ad      ebceEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik dEB   eA E A Dd D     B C               

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    D    B         CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN EFE ALTINTAŞ 14038 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,138 282,570 123 361 899 3304 222196

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 40 22 34,50 29 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAdADECBA eEADcAcCDeaABCAAcBcCdaa ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAa    a AbdDEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik eE    c          d                      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    D  Ac    e  A    

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EKİNCİ 12117 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,805 282,570 65 209 554 1946 131977

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 57 22 51,50 43 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCeDDABCAAEBDCaaabAa 

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  Aee  dC AbccdbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  De e bAe E       B                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDd AD d E  eA EC 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR TÜRK 12115 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,080 282,570 99 293 731 2619 177234

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 48 21 42,75 36 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADEa   BbcDbABdDDDdBCAAEc CaaCdABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal Cdd    a  b cEcC A a     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AdBcEDeA  A  D  DBCDEBBB  B   D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A  c                

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR NİŞLİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,358 282,570 27 110 313 950 62347

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 73 21 67,75 56 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcABBDDAEaCDecDeDAABCBcCDCBEaaCb

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACaEdCe  AebAbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  AcBeEDDEA AAdDDECDB    B   B           

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAA DBd CBBd A BeCE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TÜRKMEN 12219 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,075 282,570 2 11 40 79 4205

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 101 14 97,50 81 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCDDDeBCAAEBDCbDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABaEDBeEACbDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDA EAADDEEDBCD BBBCBcBACDC DbAC  A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AeCDcBbDBbCaBaDABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 8 1 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKGÜM 12381 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,408 282,570 106 323 798 2939 198458

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 44 20 39,00 33 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAdADEbBAeBaAbDABCeDDeBCAAcBDCeaCCAeE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCbcBacAbcDEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  Ed   a                                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A                   

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN GEDİK 12259 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,770 282,570 136 407 994 3654 248049

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 37 31 29,25 24 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAdCAdA  b eeccbcDABCDDDeBCeAEBDCaaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal deBCEcBacdbAeabCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE   b    A  D d d       B              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e eb                

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKÇASAYAR 12192 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,290 282,570 43 159 431 1439 98384

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 15 12 12,00 40 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 15 14 11,50 29 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 68 37 58,75 49 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADbCBbDBEADDbBCDDDAdCAAEBDCaaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCEeeCEAbcDEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEdceb EAc DEEedCDb BdCcaBAbc d       

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AbbbcB  cbbbB  AcbCd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 3 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMREHAN KORUK 12295 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,783 282,570 79 246 624 2199 149130

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 56 33 47,75 40 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAdCAd Dd    dEbbDeBCDDDAB AAbcDCaaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABCbedCEd  cE CCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDe  EcAeD  DdCc c B   a d  d   CEBA

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bDcB  ebCaB bA  Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 2 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY AKYÜZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,338 282,570 114 344 857 3141 211290

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 9,40 10,41 10,02

Toplam: 120 41 18 36,50 30 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcAB   ea CDeDeAbAABCcEeDaeEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A d e    ADb   CCCcA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Be  D A A  De  DB d                  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ÇETİNDERE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,548 282,570 37 143 385 1222 81566

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 68 22 62,50 52 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACA c  A BEADDABCDDDABCAAbccCdaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal bAeabD CEdbcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  beADEAA DE DBCDE B       D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A aDEdADebC B cAe CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA BİRGÜL 12335 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,053 282,570 129 389 966 3547 239575

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 37 24 31,00 26 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAdA   be B cA BCcADDA AABCBECDaB abaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A CE      eb  ECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik ab  b         b    c           c        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen a AecDB c  d B e A b

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KORKMAZ 14059 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,988 282,570 155 483 1162 4226 295061

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 23 30 15,50 13 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACA edaeBB bAdaCDeaDAeAABacECaaBdabac

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal e dbeac BA               

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik Eb eb              d                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen      D        b     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA IŞIK 12367 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,518 282,570 31 121 335 1055 69078

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 69 12 66,00 55 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECB DBaADD BCDDDABCAAE  dCDe ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CA CEDBaEAbADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik Ad cEDeADE A   E c Dd B  BB          E  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADb     e  E   A ECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KARABATAK 12178 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,978 282,570 63 207 552 1943 131693

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 1 33,75 84 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 53 5 51,75 43 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABB DAaB DADDADAABC ECDCBED  A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ad  d  E ADe  ECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA  e D EA   E D                        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen    A D              

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SELENAY VUR 12052 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,700 282,570 15 66 211 586 36000

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 80 13 76,75 64 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBaADDABCDDDABCAAEdDeaaCdABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEDcCEACADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeADEAA DEEDBdD aBaCBB A          A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    b      Cc   A  CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 2 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR KARAÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,103 282,570 77 243 618 2162 146888

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 51 9 48,75 41 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAC D C A BaADDABCDDDABCAAEBcCCaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABC caa Ab DEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  E   D       DE                         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    D B             e

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇELİK 12397 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,930 282,570 134 404 991 3647 247804

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 35 23 29,25 24 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACA      dD ccBC ADDebAABCBEeDbBEaeaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal c CbBaD a bbcbECCeBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  A                 d                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen  eA cD     B  A   d 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KOS 12025 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,613 282,570 70 230 588 2047 139067

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 58 32 50,00 42 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADA abBBc cEBCedDDADAABCBECDaBEaaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCe ddDbAcECCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEeDEbbEb Ae DDd D  E                  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e edEaBb eaed Ab dCE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN METE 75190 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,600 282,570 98 292 729 2609 176310

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 48 20 43,00 36 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADA E Bd eAEBCDeaDeDAAcCBECDbBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Aedbeac c DCbAECeCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  A      E     D                         

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen  eAAcDB  C B  A  d  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YAŞAR ZENG 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,498 282,570 118 353 882 3244 218014

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,59 8,58 8,33

Toplam: 120 39 15 35,25 29 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACAD     c cAEBCDebDADAeBCBEeDaBEDaeA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEBCcEaADbdbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM PALA 12404 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,233 282,570 128 386 957 3504 235943

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 9 15 5,25 18 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 11 16 7,00 18 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 44 50 31,50 26 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DddCACA ab dbcbAeDeBbDDDABCAAE cddadeABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAaba dC Ab c b CACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik dEBa aD cEbb eadadCb BdBCd dA D   Cc    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e bDEeAaBAe   aAe dc

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 3 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KİTAPÇIOĞL 12248 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,060 282,570 68 228 586 2035 138305

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 56 24 50,00 42 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACA A    BDeAadCDbDDADAABCdECDde DCaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbB DEBAc cAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   e D EA A E     BBE d                

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen dbeAEDebcCde  Ab ACd

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL CAN KUTLU 14032 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,813 282,570 87 261 657 2308 156008

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 53 25 46,75 39 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADAbEbaBDeAEBCDADcdDAAeCBECceBEaaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCcEcAebbAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA ee D c     D E  dB    Bd             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b Ae a        A  e  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL TAŞCI 12360 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,500 282,570 153 477 1152 4171 290764

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 23 23 17,25 14 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDedA c E BB eAc Ce eD   AB  Ee aB   aA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal   d  ae e       Cb       

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  A      Ee   dD c D Bac   Bdd           

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b A                 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 1 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA DOĞR U 12090 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,463 282,570 23 87 263 790 51414

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 75 15 71,25 59 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcABBDDAEdCDADDADAAaCBECDaBEaeCc

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A CE Cc  A bAAECCeBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BD   EADA EDDECD B BCB B        D    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b AAEeBAaCeB  b  ACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇALIŞKAN 761034 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,888 282,570 22 85 257 771 49944

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 76 17 71,75 60 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEAB ecAEBCDADDdDAABCcECD BEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCDEdADCdAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Bc DbEA bcEDDc DBBa CB B   aD        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C eAcDB  C B  Aa AC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KAAN SUZAK 12047 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,870 282,570 5 22 83 169 9919

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 96 22 90,50 75 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAcBCDADDADAABCcEdcbBEaaCc

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBCe cdDbAAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAd

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AbdDBbDCceaBADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 12150 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,490 282,570 14 64 206 574 35310

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 80 13 76,75 64 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAdAD  B DBaADDeBCDDDeBCAAEBDCaDaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABCEDcCEAbADb CCACc     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeADEAA DE D CDEBB  BB             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCD BADBACa  aA ECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE OKYAY 12064 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,950 282,570 150 466 1134 4129 287752

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 25 27 18,25 15 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDddbDcedABcDDA BbDAc A  b             

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal eada  D BA bd            

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik bA ee   de   E c  D      d              

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d AAEDe D    aA   d 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 1 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCENAZ KONUKSE 12258 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,170 282,570 25 101 290 888 58068

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 75 23 69,25 58 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBeDAEBCDADDAaAABCdECDaBEaaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdaEBCDEBADCAcECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BDdD  A dAEDD CDBBc   cB             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b AAEDedceBBdaAcedCE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA AZRA ERTÜRK 100 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,510 282,570 9 45 152 374 21731

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 88 20 83,00 69 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBbADeABCDDDABCAAEBcCCDeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEecaEAbcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeA EAADDEEDBCD BB CBB   DC     b A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AebDEBeDebCdeaDABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ALTAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,358 282,570 56 197 527 1829 124303

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 59 24 53,00 44 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBceAaBbDADDADAABCcECDaBEDeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A  EBa   daCbbECCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA  edDeEAe   D cCb            c        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen  aAAEDdA CBBd   BeC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR AYDEMİR 12291 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,505 282,570 105 313 776 2823 189186

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 44 14 40,50 34 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe EbDddA ACEbBB DAadCDADDAeA BC ECcaBE b A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A   e    A Cbb CCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BDE   A A  D   DBB          D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNİYE KARAGÖZ 12101 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,773 282,570 3 12 41 80 4282

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 100 11 97,25 81 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBEADDeBCDDDABCAAEBDC aCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABCEDBCEAbADEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeADEAADDEEDB DdBBcb BBACDC   ACE A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCD BADBACEBdDABaCA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 2 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 12197 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,993 282,570 83 256 648 2286 153944

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 53 23 47,25 39 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAC DbCBADdaADD BCDDDABCAAEBDCaaeCcBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABdEacC AC c  CdAaB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB   De  AA DdceBC                     

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CeEdb a Ca       e

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM DEMİR 12149 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,700 282,570 152 474 1148 4158 289758

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 21 14 17,50 15 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDAC   e  Bc bb eCbd    AAc   C    D   

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A a B          C         

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAceeE   A   ED                         

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d A               d 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 1 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM EDHEM GÖR 12233 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,583 282,570 75 241 611 2121 144294

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 55 24 49,00 41 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACA aCBADBaADDeBdDDDABCeAEBDdaDadABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CeBdEccCEAbeDEA CAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEeE beADEAc e                          

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CD BA d     bA   d

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ONAT 12163 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,328 282,570 1 9 29 56 3099

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 103 14 99,50 83 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAaBCDeDDADAAcCBECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCDEBADCAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeEbeEADAAdDDECDBBdBCBBBAB CcCBADEC B

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAbcDBADCcBaeADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,638 282,570 29 116 323 986 65386

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 72 20 67,00 56 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADcCBADBEADDeBdDDDABCAAEcDCeaC ABd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAeC DcCEAbADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDeAD    DEEDBCD  B  B    cCccCcCccc

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCD B  a      A    

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KORKMAZ 12173 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,003 282,570 103 309 768 2782 186471

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 46 19 41,25 34 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBaAeDABdDD ABCAAcdDCe  CABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  A dE    eCbe b CAba     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB b ec   A D  DB    B                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    D   cB      A   e

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL DEMİRTAŞ 12266 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,203 282,570 140 428 1042 3826 262258

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 32 24 26,00 22 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAcCAC D  B   EA eeaCeDbABCAAb bC aC  BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  AdCE e  Ab  EcCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE    a       dd c      d               

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e eb  A        e   d

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLAKDEDE 12391 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,985 282,570 158 505 1226 4405 310896

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 6 4,50 11 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 8 -1,00 -5 8,59 8,58 8,33

Toplam: 120 7 14 3,50 3 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe ccdCAe D     B cDD  b                   

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal adeCdeca d               

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARAKUZU 12174 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,530 282,570 72 232 590 2049 139206

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 55 20 50,00 42 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADbCBAeBaADDdBCDDDABCAAEcaCdaCCA  

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCEe aEdCc  AC         

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AcB  beA EA    EeBCD  B  B  A           

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A d  dA   C    A  Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN MALÇOK 12264 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,190 282,570 149 456 1106 4049 280666

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 25 16 21,00 18 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAd    B  e   DbBCe  ABCeAE  CbaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAdCbDaCcA    d          

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik A                                       

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e e                 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ATA GÜMÜŞDE 12208 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,028 282,570 138 418 1020 3736 253832

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 36 32 28,00 23 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECAaA      BcADedBCDeaABCAAEBDCaaaCAcc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal bA d caa AbA   CCAba     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik bEea Dbe       E d c                    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen Ac DcaA d   e  A  d 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 2 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KERİME KAHRAMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,595 282,570 20 83 249 745 48210

Puanı Hesaplanan: 507 1231 4426 313361

Katılımlar: 160 508 1233 4439 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,03 25,20 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,08 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,52 1,54 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,57 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,38 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,59 8,58 8,33

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 8,78 9,45 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,63 0,96 0,96

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 9,40 10,41 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,97 2,13 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,81 1,03 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,50 1,66 1,58

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 4,29 4,82 4,73

Toplam: 120 75 10 72,50 60 48,32 49,00 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADD BCDDDABCAAEBDCbaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABa  B EACbDEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  DeADE AcDdb   D   BCBB             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEeADB      A   A

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
