
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa YUNUSEMRE Kep Akademi Dil 2024 MAESTRO ALFA TYT 11643 1292 803 44

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 28.30 7.98 26.30 3.61 0.98 3.37 3.02 1.05 2.76 2.86 1.70 2.44 3.27 0.77 3.08 0.00 0.00 0.00 3.66 2.36 3.07 1.57 1.77 1.12 0.86 0.39 0.77 0.59 1.20 0.29 47.75 18.20 43.20 243.996
1 14073 - ŞÜHEDA GİREN 12 / 0 36 4 35.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 4 2 3.50 4 3 3.25 2 1 1.75 3 2 2.50 66.00 15.00 62.25 307.500 3278 426 193 1
2 14021 - İKRA TURHAN 12 / 0 35 5 33.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 6 1 5.75 2 1 1.75 1 2 0.50 3 3 2.25 62.00 17.00 57.75 292.500 4101 505 237 2
3 14005 - DOĞA SOYLU 12 / 0 34 3 33.25 4 0 4.00 4 0 4.00 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 7 4 6.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 59.00 7.00 57.25 290.833 4246 521 248 3
4 14034 - SAVAŞ 12 / Ö 31 4 30.00 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 8 0 8.00 4 2 3.50 1 0 1.00 1 2 0.50 60.00 13.00 56.75 289.167 4408 535 257 4
5 14001 - ATAKAN COŞKUN 12 / 0 32 8 30.00 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 10 3 9.25 3 2 2.50 1 0 1.00 2 2 1.50 62.00 21.00 56.75 289.167 4408 535 257 4
6 14026 - EREN DURUR 12 / 0 32 7 30.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 10 6 8.50 1 3 0.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 61.00 21.00 55.75 285.833 4696 555 270 6
7 14010 - DAMLA DİRLİKLİ 12 / A 34 6 32.50 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 3 0 3.00 3 3 2.25 1 0 1.00 3 3 2.25 59.00 16.00 55.00 283.333 4924 576 282 7
8 14070 - RABİA NİSA ÇAKMAK 12 / 0 32 6 30.50 5 0 5.00 2 1 1.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 9 3 8.25 1 0 1.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 58.00 13.00 54.75 282.500 4989 579 284 8
9 14029 - YELDA İŞBİLİR 12 / 0 31 7 29.25 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 5 3 4.25 4 1 3.75 1 1 0.75 1 3 0.25 59.00 17.00 54.75 282.500 4989 579 284 8

10 14007 - İLYAS ADIYAMAN 12 / 0 32 8 30.00 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 7 1 6.75 2 5 0.75 3 0 3.00 2 2 1.50 60.00 22.00 54.50 281.667 5086 587 290 10
11 14032 - HALİL CAN KUTLU 12 / 0 32 8 30.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 8 3 7.25 0 3 -0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 56.00 18.00 51.50 271.667 5860 652 333 11
12 14009 - DENİZ ŞENKAL 12 / 0 33 7 31.25 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 5 2 4.50 1 4 0.00 1 0 1.00 0 5 -1.25 56.00 22.00 50.50 268.333 6098 665 344 12
13 13069 - SELEN İNCEOĞLU 0 / 0 26 12 23.00 4 1 3.75 3 0 3.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 8 0 8.00 1 0 1.00 2 0 2.00 3 2 2.50 54.00 18.00 49.50 265.000 6354 688 359 13
14 14067 - FATMANUR KARAÇAY 12 / 0 34 4 33.00 3 1 2.75 3 0 3.00 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 7.00 49.25 264.167 6413 695 364 14
15 14052 - DERİN ŞERMENT 12 / 0 29 10 26.50 4 1 3.75 3 1 2.75 1 4 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 12 3 11.25 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 54.00 19.00 49.25 264.167 6413 695 364 14
16 14015 - FERZAN YILDIZ 12 / 0 33 4 32.00 3 1 2.75 3 0 3.00 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 5 4 4.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 52.00 12.00 49.00 263.333 6457 699 367 16
17 14047 - SARP YETMEZ 12 / Z 34 6 32.50 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 3 2 2.50 1 3 0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 52.00 16.00 48.00 260.000 6685 720 381 17
18 13067 - İREM KOPARAN 0 / 0 27 7 25.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 7 4 6.00 2 3 1.25 1 3 0.25 2 1 1.75 53.00 23.00 47.25 257.500 6922 751 400 18
19 19015 - HİLALNUR OZANİLİ 12 / 0 32 6 30.50 3 2 2.50 3 0 3.00 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 2 1 1.75 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 49.00 10.00 46.50 255.000 7077 763 409 19
20 0 - VOLKAN GÖKTAŞ 12 / 0 30 5 28.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 4 4 3.00 2 5 0.75 1 2 0.50 1 1 0.75 52.00 23.00 46.25 254.167 7150 772 414 20
21 14049 - BURAK YURGA 12 / 0 32 8 30.00 3 2 2.50 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 5 7 3.25 2 3 1.25 1 0 1.00 0 2 -0.50 52.00 28.00 45.00 250.000 7439 795 433 21
22 14017 - ALEYNA ERGÜN 12 / 0 29 8 27.00 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 1 0 1.00 0 3 -0.75 48.00 16.00 44.00 246.667 7701 828 453 22
23 14020 - HALİL ENES KURT 12 / 0 24 13 20.75 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 2 1 1.75 4 3 3.25 1 1 0.75 0 5 -1.25 49.00 24.00 43.00 243.333 7908 841 464 23
24 14028 - MISRA BETAŞ 12 / A 29 11 26.25 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 2 10 -0.50 2 2 1.50 2 0 2.00 2 0 2.00 50.00 29.00 42.75 242.500 7928 842 465 24
25 13012 - ELA KARAOĞLAN 0 / 0 28 4 27.00 4 1 3.75 3 0 3.00 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 1 1 0.75 1 2 0.50 44.00 9.00 41.75 239.167 8088 858 477 25
26 14035 - AYSİMA YOLCU 12 / 0 32 7 30.25 4 1 3.75 2 2 1.50 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 3 4 2.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 47.00 23.00 41.25 237.500 8204 868 485 26
27 13047 - SUDENAZ ÖZTÜRK 0 / Z 31 7 29.25 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 0 3 -0.75 2 4 1.00 1 1 0.75 1 2 0.50 47.00 24.00 41.00 236.667 8245 871 487 27
28 14080 - MELEK DEMİRTAŞ 12 / 0 26 9 23.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 44.00 13.00 40.75 235.833 8340 884 497 28
29 13079 - İLAYDA ÇINAR 0 / 0 28 10 25.50 3 1 2.75 3 0 3.00 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 42.00 12.00 39.00 230.000 8643 908 512 29
30 14077 - ELİF ARİÇ 12 / 0 28 8 26.00 3 2 2.50 3 0 3.00 1 3 0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 42.00 16.00 38.00 226.667 8831 938 535 30
31 14061 - RUKİYE ASLI PALA 12 / 0 25 7 23.25 3 2 2.50 3 1 2.75 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 41.00 13.00 37.75 225.833 8874 953 547 31
32 13078 - ALEMDAR ERBAY 0 / 0 30 10 27.50 3 2 2.50 3 2 2.50 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 4 -1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 43.00 23.00 37.25 224.167 8965 969 560 32
33 14033 - SUDENAZ YILMAZ 12 / 0 27 10 24.50 4 1 3.75 2 0 2.00 1 4 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 20.00 37.00 223.333 8999 972 563 33
34 14036 - MELİKE AKKAŞERLER 12 / 0 23 10 20.50 3 0 3.00 3 1 2.75 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 13.00 36.75 222.500 9043 981 569 34
35 14074 - CEREN ŞEKAR 12 / 0 29 7 27.25 4 0 4.00 3 0 3.00 1 2 0.50 2 1 1.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 11.00 36.25 220.833 9136 989 576 35
36 14065 - ŞEVVALSUKARAPİR 12 / 0 28 9 25.75 2 3 1.25 3 1 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 5 -1.25 1 4 0.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 41.00 28.00 34.00 213.333 9498 1051 622 36
37 14038 - EMİN EFE ALTINTAŞ 12 / 0 26 11 23.25 3 1 2.75 1 0 1.00 1 4 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 2 1 1.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 37.00 19.00 32.25 207.500 9789 1094 656 37
38 14063 - SUDE KASER 12 / 0 26 11 23.25 3 1 2.75 1 4 0.00 1 3 0.25 4 0 4.00 0 0 0.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 23.00 29.25 197.500 10181 1137 687 38
39 14018 - AYÇANUR KALP 12 / 0 18 18 13.50 3 2 2.50 2 3 1.25 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 5 5 3.75 4 3 3.25 0 1 -0.25 1 3 0.25 38.00 39.00 28.25 194.167 10268 1138 688 39
40 14040 - SUDE KAYA 12 / 0 19 13 15.75 2 0 2.00 1 2 0.50 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 19.00 26.25 187.500 10436 1161 707 40
41 14066 - ERDİ BATIN SERT 12 / 0 7 5 5.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 2 2 1.50 0 0 0.00 2 1 1.75 4 2 3.50 1 0 1.00 0 0 0.00 29.00 12.00 26.00 186.667 10450 1164 709 41
42 14012 - CEREN YILMAZ 12 / A 26 10 23.50 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 16.00 26.00 186.667 10450 1164 709 41
43 14031 - KEREM ŞAH 12 / 0 22 13 18.75 1 3 0.25 2 3 1.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 2.00 4 2 3.50 1 0 1.00 0 4 -1.00 33.00 31.00 25.25 184.167 10499 1172 714 43
44 14030 - BERİL BAKIR 12 / 0 13 5 11.75 2 0 2.00 2 2 1.50 1 2 0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 22.00 10.00 19.50 165.000 10810 1219 747 44


