
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 50 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 29,62 8,28 27,55 2,60 2,06 2,08 2,14 1,46 1,78 3,14 1,32 2,81 3,10 1,54 2,72 0,00 0,00 0,00 7,60 2,60 6,95 0,22 0,14 0,18 0,70 0,94 0,46 0,22 0,64 0,06 0,56 1,10 0,28 49,9020,08 44,87 273,990

KATILIMLAR

1 14034 RAMİZ KARAESKİ 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 23 1 22,75 2 2 1,50 1 0 1,00 75 13 71,75 354,398 911

2 14026 EREN DURUR 12 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 1 17,75 4 2 3,50 1 2 0,50 2 3 1,25 71 22 65,50 335,958 1255

3 14070 R NİSA ÇAKMAK 12 37 2 36,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 18 0 18,00 0 1 -0,25 67 9 64,75 332,790 1323

4 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 38 2 37,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 1 9,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 66 13 62,75 326,740 1464

5 14003 DİLVİN YEĞEN 12 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 19 5 17,75 4 2 3,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 68 27 61,25 323,605 1533

6 14021 İKRA TURHAN 12 34 5 32,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 14 4 13,00 3 3 2,25 1 2 0,50 4 2 3,50 66 25 59,75 318,438 1666

7 14014 PELİN BAYZİT 12 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 2 15,50 0 2 -0,50 63 16 59,00 315,935 1744

8 14079 BEGUM ULU 12 33 6 31,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 1 12,75 61 11 58,25 313,820 1806

9 14005 DOĞA SO YLU 12 32 8 30,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 15 3 14,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 62 16 58,00 313,240 1822

10 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 36 4 35,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 9 4 8,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 60 19 55,25 304,285 2055

11 9 DENİZ ŞENKAL 12 31 9 28,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 4 11,00 1 0 1,00 2 2 1,50 59 20 54,00 301,443 2135

12 0 SÜMEYYE KIŞLALI 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 9 2 8,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 59 21 53,75 300,253 2167

13 14032 HALİL CAN 12 31 6 29,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 13 1 12,75 1 1 0,75 57 15 53,25 299,010 2211

14 14028 MISRA BETAŞ 12 33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 15 5 13,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 60 31 52,25 295,733 2304

15 14047 SARP YETMEZ 12Ğ 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 53 12 50,00 289,075 2502

16 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 35 4 34,00 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 4 3,00 52 11 49,25 286,315 2584

17 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 36 2 35,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 8 49,00 285,345 2612

18 0 AYSİMA YOLCU 12 34 5 32,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 8 2 7,50 52 14 48,50 284,213 2650

19 54071 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 33 7 31,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 8 1 7,75 1 1 0,75 1 0 1,00 52 17 47,75 282,213 2705

20 14015 FERZAN YILDIZ 12 30 7 28,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 10 1 9,75 1 1 0,75 1 0 1,00 51 16 47,00 280,308 2769

21 14049 BURAK YURGA 12 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 10 6 8,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 53 29 45,75 276,743 2896

22 14018 AYÇANUR KALP 12 28 12 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 53 33 44,75 273,825 2985

23 0 HİLALNUR OZANİLİ 12 31 8 29,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 22 44,50 272,650 3019

24 14077 ELİF ARİÇ 12 30 10 27,50 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 48 15 44,25 272,100 3049

25 13069 SELEN İNCEOĞLU -M 31 8 29,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 7 4 6,00 1 2 0,50 2 3 1,25 51 27 44,25 271,935 3053

26 14036 MELİKE AKKAŞERLER 12 26 10 23,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 8 2 7,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 21 43,75 271,090 3087

27 14024 AÇELYA IŞILAK 12 32 7 30,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 7 0 7,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 49 22 43,50 269,418 3140

28 14083 YAREN ERKOL 12 27 13 23,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 12 0 12,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 21 42,75 268,048 3193

29 13179 EMİR MAMİK -M 27 10 24,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 3 6,25 47 18 42,50 267,165 3221
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 50 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 29,62 8,28 27,55 2,60 2,06 2,08 2,14 1,46 1,78 3,14 1,32 2,81 3,10 1,54 2,72 0,00 0,00 0,00 7,60 2,60 6,95 0,22 0,14 0,18 0,70 0,94 0,46 0,22 0,64 0,06 0,56 1,10 0,28 49,9020,08 44,87 273,990

KATILIMLAR

30 14012 CEREN YILMAZ 12 28 12 25,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 49 26 42,50 267,120 3223

31 13135 BERİL GÜVENLİ -MA 30 10 27,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 12 8 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 50 31 42,25 266,010 3253

32 14074 CEREN ŞEKAR  Y 12 30 10 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 46 16 42,00 265,265 3279

33 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 30 8 28,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 48 24 42,00 265,260 3280

34 14037 ÖZEN KILIÇ 12 31 8 29,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 0 1,00 46 16 42,00 265,110 3284

35 45062 YAĞI  BAKİ TANR KULU 12 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 45 14 41,50 263,528 3326

36 13012 ELA KARAOĞLAN -M 28 9 25,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 3 4,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 22 39,50 258,033 3505

37 14063 SUDE KASER 12 31 4 30,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 41 13 37,75 252,095 3679

38 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 26 8 24,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 11 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 44 29 36,75 250,005 3739

39 14046 SAMET BAYGIN 12 27 10 24,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 4 3,00 41 20 36,00 247,535 3816

40 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 27 11 24,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 40 17 35,75 246,813 3852

41 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK -MZ 30 9 27,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 25 35,75 246,358 3878

42 14022 İREM BALIKÇI 12 31 7 29,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 39 16 35,00 243,898 3959

43 13078 ALEMDAR ERBAY -M 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 26 34,50 243,083 3983

44 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12 25 13 21,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 28 31,00 232,763 4329

45 14030 BERİL BAKIR 12 22 9 19,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 35 17 30,75 232,358 4341

46 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12G 24 15 20,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 36 31 28,25 224,653 4568

47 14031 KEREM ŞAH 12 20 12 17,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 6 0,50 3 2 2,50 31 22 25,50 216,900 4800

48 14061 RUKİYE ASLI PALA 12 21 14 17,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 20 25,00 215,215 4864

49 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 20 14 16,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 25 23,75 211,560 4963

50 14060 MUKADDES KILINÇ 12İ 11 9 8,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 25 22 19,50 199,783 5277
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 50 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 29,62 8,28 27,55 2,60 2,06 2,08 2,14 1,46 1,78 3,14 1,32 2,81 3,10 1,54 2,72 0,00 0,00 0,00 7,60 2,60 6,95 0,22 0,14 0,18 0,70 0,94 0,46 0,22 0,64 0,06 0,56 1,10 0,28 49,9020,08 44,87 273,990

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 50 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 29,6 8,3 27,55 11,0 6,4 9,38 7,8 2,7 7,14 1,5 2,7 0,81 49,9 20,1 44,88 273,990

KATILIMLAR

1 14034 RAMİZ KARAESKİ 12A 35 5 33,75 14 5 12,75 23 1 22,75 3 2 2,50 75 13 71,75 354,398 1 1 243 255 911

2 14026 EREN DURUR 12 33 7 31,25 13 7 11,25 18 1 17,75 7 7 5,25 71 22 65,50 335,958 1 2 301 318 1255

3 14070 R NİSA ÇAKMAK 12 37 2 36,50 12 6 10,50 18 0 18,00 0 1 -0,25 67 9 64,75 332,790 2 3 314 333 1323

4 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 38 2 37,50 14 5 12,75 10 1 9,75 4 5 2,75 66 13 62,75 326,740 3 4 338 360 1464

5 14003 DİLVİN YEĞEN 12 30 8 28,00 7 7 5,25 23 7 21,25 8 5 6,75 68 27 61,25 323,605 4 5 344 367 1533

6 14021 İKRA TURHAN 12 34 5 32,75 10 9 7,75 14 4 13,00 8 7 6,25 66 25 59,75 318,438 5 6 358 382 1666

7 14014 PELİN BAYZİT 12 34 6 32,50 13 6 11,50 16 2 15,50 0 2 -0,50 63 16 59,00 315,935 6 7 371 397 1744

8 14079 BEGUM ULU 12 33 6 31,50 15 4 14,00 13 1 12,75 61 11 58,25 313,820 7 8 376 404 1806

9 14005 DOĞA SO YLU 12 32 8 30,00 13 3 12,25 17 3 16,25 0 2 -0,50 62 16 58,00 313,240 8 9 377 405 1822

10 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 36 4 35,00 14 5 12,75 9 4 8,00 1 6 -0,50 60 19 55,25 304,285 2 10 402 434 2055

11 9 DENİZ ŞENKAL 12 31 9 28,75 13 5 11,75 12 4 11,00 3 2 2,50 59 20 54,00 301,443 9 11 417 451 2135

12 0 SÜMEYYE KIŞLALI 12 33 7 31,25 15 3 14,25 9 2 8,50 2 9 -0,25 59 21 53,75 300,253 10 12 425 460 2167

13 14032 HALİL CAN 12 31 6 29,50 12 7 10,25 13 1 12,75 1 1 0,75 57 15 53,25 299,010 11 13 433 469 2211

14 14028 MISRA BETAŞ 12 33 7 31,25 10 10 7,50 15 6 13,50 2 8 0,00 60 31 52,25 295,733 12 14 450 486 2304

15 14047 SARP YETMEZ 12Ğ 32 6 30,50 15 4 14,00 5 2 4,50 1 0 1,00 53 12 50,00 289,075 1 15 475 519 2502

16 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 35 4 34,00 13 3 12,25 4 4 3,00 52 11 49,25 286,315 13 16 495 540 2584

17 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 36 2 35,50 14 3 13,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 51 8 49,00 285,345 14 17 497 543 2612

18 0 AYSİMA YOLCU 12 34 5 32,75 10 7 8,25 8 2 7,50 52 14 48,50 284,213 15 18 502 548 2650

19 54071 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 33 7 31,25 9 8 7,00 8 1 7,75 2 1 1,75 52 17 47,75 282,213 16 19 505 551 2705

20 14015 FERZAN YILDIZ 12 30 7 28,25 9 7 7,25 11 2 10,50 1 0 1,00 51 16 47,00 280,308 17 20 507 554 2769

21 14049 BURAK YURGA 12 29 11 26,25 13 7 11,25 10 6 8,50 1 5 -0,25 53 29 45,75 276,743 18 21 524 573 2896

22 14018 AYÇANUR KALP 12 28 12 25,00 14 5 12,75 10 5 8,75 1 11 -1,75 53 33 44,75 273,825 19 22 531 582 2985

23 0 HİLALNUR OZANİLİ 12 31 8 29,00 10 8 8,00 8 5 6,75 1 1 0,75 50 22 44,50 272,650 20 23 538 593 3019

24 14077 ELİF ARİÇ 12 30 10 27,50 12 5 10,75 5 0 5,00 1 0 1,00 48 15 44,25 272,100 21 24 544 600 3049

25 13069 SELEN İNCEOĞLU -M 31 8 29,00 10 10 7,50 7 4 6,00 3 5 1,75 51 27 44,25 271,935 1 25 545 601 3053

26 14036 MELİKE AKKAŞERLER 12 26 10 23,50 12 7 10,25 10 2 9,50 1 2 0,50 49 21 43,75 271,090 22 26 547 604 3087

27 14024 AÇELYA IŞILAK 12 32 7 30,25 9 9 6,75 7 0 7,00 1 6 -0,50 49 22 43,50 269,418 23 27 548 605 3140

28 14083 YAREN ERKOL 12 27 13 23,75 8 6 6,50 12 1 11,75 1 1 0,75 48 21 42,75 268,048 24 28 552 610 3193

29 13179 EMİR MAMİK -M 27 10 24,50 13 5 11,75 7 3 6,25 47 18 42,50 267,165 2 29 554 613 3221

30 14012 CEREN YILMAZ 12 28 12 25,00 12 7 10,25 8 5 6,75 1 2 0,50 49 26 42,50 267,120 25 30 555 614 3223

31 13135 BERİL GÜVENLİ -MA 30 10 27,50 7 11 4,25 13 9 10,75 0 1 -0,25 50 31 42,25 266,010 1 31 559 619 3253

32 14074 CEREN ŞEKAR  Y 12 30 10 27,50 13 4 12,00 3 2 2,50 46 16 42,00 265,265 26 32 560 620 3279

33 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 30 8 28,00 11 8 9,00 4 2 3,50 3 6 1,50 48 24 42,00 265,260 27 33 561 621 3280

34 14037 ÖZEN KILIÇ 12 31 8 29,00 10 6 8,50 4 2 3,50 1 0 1,00 46 16 42,00 265,110 28 34 562 622 3284

35 45062 YAĞI  BAKİ TANR KULU 12 31 7 29,25 12 6 10,50 2 1 1,75 45 14 41,50 263,528 29 35 567 627 3326

36 13012 ELA KARAOĞLAN -M 28 9 25,75 9 7 7,25 5 3 4,25 3 3 2,25 45 22 39,50 258,033 3 36 577 642 3505

37 14063 SUDE KASER 12 31 4 30,00 9 6 7,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 41 13 37,75 252,095 30 37 595 663 3679

38 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 26 8 24,00 11 8 9,00 3 11 0,25 4 2 3,50 44 29 36,75 250,005 4 38 598 668 3739

39 14046 SAMET BAYGIN 12 27 10 24,50 10 6 8,50 4 4 3,00 41 20 36,00 247,535 31 39 602 673 3816

40 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 27 11 24,25 10 4 9,00 3 2 2,50 40 17 35,75 246,813 32 40 603 674 3852

41 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK -MZ 30 9 27,75 8 11 5,25 3 1 2,75 1 4 0,00 42 25 35,75 246,358 1 41 608 679 3878

42 14022 İREM BALIKÇI 12 31 7 29,25 8 9 5,75 39 16 35,00 243,898 33 42 611 684 3959

43 13078 ALEMDAR ERBAY -M 27 13 23,75 8 6 6,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 41 26 34,50 243,083 5 43 614 687 3983

44 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12 25 13 21,75 11 7 9,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 38 28 31,00 232,763 34 44 656 746 4329

45 14030 BERİL BAKIR 12 22 9 19,75 11 6 9,50 2 2 1,50 35 17 30,75 232,358 35 45 657 747 4341

46 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12G 24 15 20,25 11 8 9,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 36 31 28,25 224,653 1 46 670 764 4568

47 14031 KEREM ŞAH 12 20 12 17,00 6 2 5,50 2 6 0,50 3 2 2,50 31 22 25,50 216,900 36 47 682 779 4800

48 14061 RUKİYE ASLI PALA 12 21 14 17,50 8 5 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 20 25,00 215,215 37 48 687 786 4864
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 50 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 29,6 8,3 27,55 11,0 6,4 9,38 7,8 2,7 7,14 1,5 2,7 0,81 49,9 20,1 44,88 273,990

KATILIMLAR

49 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 20 14 16,50 9 9 6,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 30 25 23,75 211,560 38 49 694 793 4963

50 14060 MUKADDES KILINÇ 12İ 11 9 8,75 9 7 7,25 3 1 2,75 2 5 0,75 25 22 19,50 199,783 1 50 725 832 5277
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

243,083 59,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13078
ALEMDAR ERBAY 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 43 614 687 3983 % 59,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbbEcEEaACeEbdDCBCabCABaDABCDDeDeBDeDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbbBBaeaAB     eDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Ce   d BaaBC     b C         D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız             e  a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

250,005 56,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13113
BERKE GÜMÜŞ 120 44 29 47 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 38 598 668 3739 % 56,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DcB EEbdE   AeCECCABcDAdCDDBDeB CB DCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDCbca DaeBCDCeBCDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 11 16 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız b eccbe  CB  dD a  b d    e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız   DC b      D     aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

258,033 52,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13012
ELA KARAOĞLAN 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 577 642 3505 % 52,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBcEEABd  a CCdbCABDDABCDDBDeBDCBcbCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dcD dAB  cBBCD bBdDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C     e       D C Abe       C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız A cC     c    E    b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

267,165 48,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13179
EMİR MAMİK 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 29 554 613 3221 % 48,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAEE AeBE  cCcCECCABcDABCeDebbBDADCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbddB CaABCDCBaCDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C B daC CCd                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

271,935 45,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13069
SELEN İNCEOĞLU 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 545 601 3053 % 45,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBE cABEdbDAeCECCABDDABCbDBDCBDCBAbCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDedABbaaBBCDebBdDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBE dDD   a ae      C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız            dDeEDb ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,010 48,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-MA  -  13135
BERİL GÜVENLİ 120 50 31 39 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 559 619 3253 % 48,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBaEEAeEdEDAeCECCABDDABCDDeaeBDCBADeaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDbbAd baaa cCaBCDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CdBEeCe CC a  DCCCd e   cbDB   e C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız                   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

246,358 58,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-MZ  -  13047
SUDENAZ ÖZTÜRK 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 41 608 679 3878 % 58,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBEdEABdb DAeCECCABDDABCDDBDeBDCBADCacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dcDdbAed aBaCaCCBdDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız     e D      BD                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  a e  C  d        a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

269,418 47,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14024
AÇELYA IŞILAK 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 27 548 605 3140 % 47,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEcEABEcEaeCaECCABDDABCDDeDeBDCBADCDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dcDbcAB  EBcdDCeBeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BE C  C       C           C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız bDbe          cee   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,260 49,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14072
ALYA ERTUĞRUL 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 33 561 621 3280 % 49,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbaEAEE AecE bDCBCECCABDDABCDDeDeBDcDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCd BbCaABdDCBcdDcCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız  D C        C      C       bc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ce  Da     B  adE d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

273,825 44,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14018
AYÇANUR KALP 120 53 33 34 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 22 531 582 2985 % 44,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEcAeEEEDdeCdCeABaDABaeDeDCBDCBADCcEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCbAB acBBbDCCBCDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BEB DDC Ba  b C dA a      e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ceba dC  d    c baed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

284,213 39,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
AYSİMA YOLCU 120 52 14 54 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 18 502 548 2650 % 39,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABEbED eCECCABDDABCDDBDCdDCBADCbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcCdAB  aBBa dCBeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız     B D  C    DeCC c C    D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

313,820 27,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14079
BEGUM ULU 120 61 11 48 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 376 404 1806 % 27,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEED eBEbEeCBCECCABDDbBCDDBDeBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCdB DCcABCDCBBdDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCE EB CBa     D CCA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

232,358 65,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14030
BERİL BAKIR 120 35 17 68 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 45 657 747 4341 % 65,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız Bb EA E AeBEdEDCB aCCABaD eC bB   DAaCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cadBB  cABCD BBdDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız      b  a   B    E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 2 11

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

276,743 43,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14049
BURAK YURGA 120 53 29 38 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 21 524 573 2896 % 43,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAcEDAeeEcdbCBCECCABDDABCDDeDCdDADCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCddBebcABCDCBBeDcCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C  EeeaBCCa   D Ce  e     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız     ee      d  dbE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,265 49,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14074
CEREN ŞEKAR  Y 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 32 560 620 3279 % 49,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEbEEDAeBdEacCBCECCABaDABCDDBDeBDADCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbdBB  aABbDCBBCDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C  C            d  Cd                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

267,120 48,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14012
CEREN YILMAZ 120 49 26 45 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 30 555 614 3223 % 48,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEEeceBEaEbCBaECCABaDABCDDBDeBDcDCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cbcBBD aABCDCBceDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD CEB eB B b    e C d      d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız       a        a E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

282,213 40,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  54071
CEYLİN ÖZKUYUMCU 120 52 17 51 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 19 505 551 2705 % 40,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABEdEeAeCECCABDDABCDDeadBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBcbEAe  cBaaDCCB De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız      CD  C    D CCdA      D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız A    d   B          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

301,443 31,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  9
DENİZ ŞENKAL 120 59 20 41 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 417 451 2135 % 31,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEAEcDceBEdEDCBCECCABeDABCcDBDeBDADCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCEBB  cABaDCBBdDcCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEaE a a CB   D Cd  C     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  E             B Ead

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

323,605 22,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14003
DİLVİN YEĞEN 120 68 27 25 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 344 367 1533 % 22,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEc EEc EcbDAeCECCABDDABCDDBDCBbCBADCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcD EAB  ccab  eBaD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BEeCD CCBb dDeC AACC  EcDBCB e CbA A B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDC E  b  dDcEeb  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

313,240 27,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14005
DOĞA SO YLU 120 62 16 42 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 377 405 1822 % 27,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEAEEDAeBEdEDCBCECCABaDABaDbBDCBDcDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D dBc  EABCDCBB DeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC BE aCB C   dD CCA  C   eD      CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız             d  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

272,100 45,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14077
ELİF ARİÇ 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 24 544 600 3049 % 45,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEbEEaACBEbEDCBCECCeBDDABCDcdDeBDAaCeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D dBB  aAeCDCBBeDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C  C  E          D C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız                  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

335,958 18,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14026
EREN DURUR 120 71 22 27 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 301 318 1255 % 18,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEbBEEEDeeaECCABDDABCDDBDeBDCBADCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDacABCaaBBdDCeBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBcBCDDCCBC  D C AACC    D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADcC bC be  D E daBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

285,345 39,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14067
FATMANUR KARAÇAY 120 51 8 61 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 17 497 543 2612 % 39,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEAEE AeBE EbCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbcBB   ABdDCBBCDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız    C     a                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız      b      d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

280,308 41,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14015
FERZAN YILDIZ 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 20 507 554 2769 % 41,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEB EEABE EaAeCECCA*a dBCDDBDCBDCBADCaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız ccDCdAB  c cbD CBCDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C    CDD  B     CC       cD CB   Cc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız          B          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

299,010 33,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14032
HALİL CAN 120 57 15 48 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 13 433 469 2211 % 33,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEE BE  abeCECCABDDABCDDeDCBeCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCdABeacBB bCaBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız      CDD C  D DCCC A    bAD C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız               E   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

272,650 45,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
HİLALNUR OZANİLİ 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 23 538 593 3019 % 45,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEdEEEAeEdE ceCECCABDDABCDDBDCBDCBADdeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDedAe  caBdDCCBdDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BE Ce  C   dD C d  a    D a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız          d    E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

318,438 24,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14021
İKRA TURHAN 120 66 25 29 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 358 382 1666 % 24,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEABE EeceCECCABDDABCDDBDCBDCBADCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDbdABCecBBbDd BeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C cEeCDDCCB   DCCCdAaC                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız eDDbCd   a Ee EDbdBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

243,898 59,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14022
İREM BALIKÇI 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 42 611 684 3959 % 59,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABEEEDAeCECCABDDccC DBbeBDC ADCDEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDabAB  aBcdbeeBdD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

216,900 71,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14031
KEREM ŞAH 120 31 22 67 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 47 682 779 4800 % 71,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEB bceBdbc AeadCCABDccBC DB CBDC  DCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBDC AB  c B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C        a   e ead d     A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  eDC Eb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

271,090 46,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14036
MELİKE AKKAŞERLER 120 49 21 50 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 26 547 604 3087 % 46,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEbABE  eeeCaCdABDDABCeDBDe cCBADCDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcCdceC cBBCDCCBdDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız dEBEBC                D cA   B   CE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız      b   B        a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

295,733 34,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14028
MISRA BETAŞ 120 60 31 29 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 14 450 486 2304 % 34,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEAEEDeeBEcbDCBCECCABaDABCDDBaCBDdDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız aadBBaCaABdDbBcdDAbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC cEBBaB   a  D CC ACC  bcD a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ba aDC    be   da e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,110 49,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14037
ÖZEN KILIÇ 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 34 562 622 3284 % 49,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız  EcEAEEDAeBEaEDCBCaCCABDDcBCDDBDeBDADCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız Ded B  cAB DCBcdbACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C e     d       C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız     D               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,935 26,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14014
PELİN BAYZİT 120 63 16 41 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 371 397 1744 % 26,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABEEEDeCCaCCABaDABCDDBcCBDCBADCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDadAB ecaBCDCCBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BEeCD  C   BDCC dAC   E DBC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız                 b c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

332,790 19,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14070
R NİSA ÇAKMAK 120 67 9 44 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 314 333 1323 % 19,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız dEDEAEEDAeBE EDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBB  EABCbbBaCDbaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 0 12 18,00 % 60

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 0 22 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC BE   BCCBC   CCC ACC    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız             d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

215,215 72,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14061
RUKİYE ASLI PALA 120 30 20 70 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 48 687 786 4864 % 72,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BE EbEE eeBa  cCBCEbCABDcAdCDDecdebADC c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBB  cAB     eDeaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız  D                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız     c               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

247,535 57,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14046
SAMET BAYGIN 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 39 602 673 3816 % 57,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEAEE  eed abCBdECCABDDABCDDebCBDbDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cC aB  cABbDCBBeDAb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD   Bde    C    b b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

232,763 64,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14065
ŞEVVALSUKARAPİR 120 38 28 54 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 44 656 746 4329 % 64,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABd b ceCEbCABDcABCDDeDeBbCBADCedd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBDCdAB  cBabDCCBeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız       e         C   Cd  b be            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız          a  e     a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

252,095 55,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14063
SUDE KASER 120 41 13 66 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 37 595 663 3679 % 55,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEA E AeBd  cCBCEC ABDDABCDDBDCBDADaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız Dbd B Ca ebDCBa DA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız b                e C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız     b               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

286,315 38,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14033
SUDENAZ YILMAZ 120 52 11 57 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 16 495 540 2584 % 38,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABE EDAeCECCABDDABCDDBDeBDCBADCDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCEAB   BBdD CBeDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız e d eCD  b    D C                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

326,740 21,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14073
ŞÜHEDA GİREN 120 66 13 41 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 338 360 1464 % 21,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAEEDACBEbEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DadBca EABCDCBBCDAaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCc EB CBCC                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız    ADbC D  bc  ab   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

300,253 32,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
SÜMEYYE KIŞLALI 120 59 21 40 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 425 460 2167 % 32,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEdEEEABEaEDAeCECCABDDABCDDBaaBDCBcDCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCcABC cBBCDCbB DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEeC  d     D C    C    D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  abC dd  d    cbb dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

263,528 49,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  45062
YAĞI  BAKİ TANR KULU 120 45 14 61 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 35 567 627 3326 % 49,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBcEEABEb  AeCaCCABaDABCDDeDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcCEAB  aBceDCeBCDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız       D         C          e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

268,048 47,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14083
YAREN ERKOL 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 28 552 610 3193 % 47,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEdBEdEbACeaCCABDDbBCDDBbeBbCBceCaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız   DC AB   aaaDebBdDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CE E C DCC C BDCC                      a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız               E   d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

211,560 74,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14041
YASEMİN UZUNLAR 120 30 25 65 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 49 694 793 4963 % 74,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız B aEbEd  eBd  cCBdECCABDDcBCDbeaaBDAee E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız Ded B CaAedDbaaeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız                             A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  c          d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

246,813 57,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14016
ZEYNEP BAYSALLAR 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 40 603 674 3852 % 57,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEdEEd eEc bAeCdCCABDDABCDDBDeBDCBcDCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBa  AB  cBadD CB DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C  d C          a            B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

304,285 30,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14013
HÜLYA ELİF LİMANLI 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 402 434 2055 % 30,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BaDEAEEDAeBEbEDCBaECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DaEBc CcABCDCBBeDdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C  C cc a B C    D CCd   D   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   e     e  bd  d Ea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,398 13,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14034
RAMİZ KARAESKİ 120 75 13 32 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 243 255 911 % 13,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAEEDceBEEEcCBCECCABDDABCDDBDCBDADCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbbBBD EABCbbBBeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBdCBCC   BDCCCAACC   AD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dcC   C          E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

224,653 68,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12G  -  14025
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 36 31 53 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 46 670 764 4568 % 68,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBbaEcBEdE cebECCABDDAcCcDBDCBcCaADCedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız aBcCcAeC aBBdDCeBCDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız d                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız   De bb  a    ce  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

289,075 37,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12Ğ  -  14047
SARP YETMEZ 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 475 519 2502 % 37,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEcEA EbE AeCECCABDDABCDDeDCBDCBADCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCdAB bcBBaDCCBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız     e    C    D C dA      D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız               E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

199,783 79,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12İ  -  14060
MUKADDES KILINÇ 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 50 725 832 5277 % 79,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 50 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBbEEcedEc Aed C   D A    B   b d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  BDbcAd  a BCDCbBeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız         C       C                 d    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız    d     e    E ddaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B  

44

%88,00

1

%2,00

4

%8,00
 

1

%2,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam E

2

%4,00

5

%10,00

2

%4,00
 

36

%72,00

5

%10,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam D

18

%36,00

16

%32,00

5

%10,00

9

%18,00
 

2

%4,00
 

Doğru (%18,00)

Yanlış (%78,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E   

1

%2,00
 

49

%98,00
  

Doğru (%98,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

36

%72,00

6

%12,00

4

%8,00

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E

1

%2,00

1

%2,00

3

%6,00

1

%2,00

41

%82,00

3

%6,00
 

Doğru (%82,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E  

1

%2,00

4

%8,00

2

%4,00

43

%86,00
  

Doğru (%86,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma D

6

%12,00

2

%4,00
 

22

%44,00

4

%8,00

16

%32,00
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%32,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

30

%60,00

1

%2,00

7

%14,00

1

%2,00

6

%12,00

5

%10,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı C   

7

%14,00
 

43

%86,00
  

Doğru (%14,00)

Yanlış (%86,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Virgül B  

38

%76,00

1

%2,00

1

%2,00

8

%16,00

2

%4,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%4,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma E

1

%2,00
  

9

%18,00

40

%80,00
  

Doğru (%80,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

[1] Ad Soylu Sözcükler - Karma [2] Fiiller -
Karma E

3

%6,00

10

%20,00

5

%10,00

9

%18,00

7

%14,00

16

%32,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%54,00)

Boş (%32,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Cümlenin Ögeleri - Karma E

2

%4,00

5

%10,00

2

%4,00

2

%4,00

28

%56,00

11

%22,00
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%22,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Düşünceyi Geliştirme Yolları D  

8

%16,00

8

%16,00

31

%62,00

2

%4,00

1

%2,00
 

Doğru (%62,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Paragrafı İkiye Ayırma C   

49

%98,00
  

1

%2,00
 

Doğru (%98,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

1

%2,00

45

%90,00

1

%2,00

1

%2,00
 

2

%4,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

5

%10,00

1

%2,00

39

%78,00

3

%6,00

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%78,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

7

%14,00
  

4

%8,00

38

%76,00

1

%2,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C  

4

%8,00

46

%92,00
    

Doğru (%92,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 İki Paragrafın Karşılaştırılması C   

46

%92,00

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00
 

Doğru (%92,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

48

%96,00
   

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%96,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

48

%96,00
   

1

%2,00

1

%2,00

Doğru (%96,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%2,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

10

%20,00
 

2

%4,00

37

%74,00

1

%2,00
  

Doğru (%74,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D   

3

%6,00

45

%90,00
 

2

%4,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

42

%84,00

2

%4,00

4

%8,00

1

%2,00
 

1

%2,00
 

Doğru (%84,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

44

%88,00

2

%4,00

2

%4,00

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

2

%4,00
 

47

%94,00
  

1

%2,00
 

Doğru (%94,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

1

%2,00

2

%4,00

40

%80,00

3

%6,00

4

%8,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D  

3

%6,00

1

%2,00

45

%90,00
 

1

%2,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafın Yorumlanması B  

34

%68,00
 

1

%2,00

15

%30,00
  

Doğru (%68,00)

Yanlış (%32,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%10,00

4

%8,00

2

%4,00

36

%72,00
 

3

%6,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%4,00

1

%2,00

23

%46,00

2

%4,00

20

%40,00

2

%4,00
 

Doğru (%46,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

44

%88,00
 

2

%4,00

1

%2,00

3

%6,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D  

3

%6,00
 

45

%90,00

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%2,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

37

%74,00

1

%2,00

7

%14,00

1

%2,00

1

%2,00

3

%6,00
 

Doğru (%74,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

6

%12,00

1

%2,00

1

%2,00

35

%70,00

6

%12,00

1

%2,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

1

%2,00
 

45

%90,00

1

%2,00

2

%4,00

1

%2,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

2

%4,00

26

%52,00

3

%6,00

12

%24,00

1

%2,00

6

%12,00
 

Doğru (%52,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E  

1

%2,00

3

%6,00

8

%16,00

36

%72,00

2

%4,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%4,00)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete D

2

%4,00
 

11

%22,00

37

%74,00
   

Doğru (%74,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Anadolu’nun İlk Fatihleri C

7

%14,00

12

%24,00

21

%42,00

1

%2,00

4

%8,00

5

%10,00
 

Doğru (%42,00)

Yanlış (%48,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

[1] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler [2] Fetih ve Fatih [3] İslam
Dünyası Liderliği

E  
7

%14,00

7

%14,00

26

%52,00

6

%12,00

4

%8,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%80,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Mudanya’dan Lozan’a B

2

%4,00

29

%58,00

5

%10,00

8

%16,00
 

6

%12,00
 

Doğru (%58,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B  

37

%74,00

11

%22,00
  

2

%4,00
 

Doğru (%74,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve
Enlem Etkisi D

7

%14,00

3

%6,00
 

4

%8,00

3

%6,00

33

%66,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%66,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Dış Kuvvetler C  

2

%4,00

12

%24,00

1

%2,00

2

%4,00

33

%66,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%66,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Nüfus Piramitleri E

19

%38,00
 

23

%46,00
 

5

%10,00

3

%6,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%84,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri A

47

%94,00
 

2

%4,00
  

1

%2,00
 

Doğru (%94,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları B

1

%2,00

39

%78,00
 

2

%4,00

8

%16,00
  

Doğru (%78,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Felsefenin Ortaya Çıkışı C

5

%10,00

8

%16,00

19

%38,00

11

%22,00

1

%2,00

6

%12,00
 

Doğru (%38,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Bilgi Felsefesi D

1

%2,00

4

%8,00

1

%2,00

39

%78,00
 

5

%10,00
 

Doğru (%78,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Ahlak Felsefesi C  

4

%8,00

32

%64,00

2

%4,00

3

%6,00

9

%18,00
 

Doğru (%64,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%18,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Siyaset Felsefesi B

5

%10,00

38

%76,00

1

%2,00
 

1

%2,00

5

%10,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B

11

%22,00

29

%58,00

8

%16,00
  

2

%4,00
 

Doğru (%58,00)

Yanlış (%38,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Bilgi ve İnanç C

1

%2,00
 

14

%28,00

13

%26,00

16

%32,00

6

%12,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Allah İnsan İlişkisi D  

1

%2,00
 

48

%96,00
 

1

%2,00
 

Doğru (%96,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Din ve İslam A

21

%42,00

1

%2,00

9

%18,00

3

%6,00

13

%26,00

3

%6,00
 

Doğru (%42,00)

Yanlış (%52,00)

Boş (%6,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 İslam ve İbadet C

5

%10,00

7

%14,00

24

%48,00

1

%2,00

7

%14,00

6

%12,00
 

Doğru (%48,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Allah İnsan İlişkisi B  

48

%96,00
   

2

%4,00
 

Doğru (%96,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Felsefenin Anlamı B      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Varlık Felsefesi A      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Din Felsefesi E      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Sanat Felsefesi B      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Ardışık Sayılar C  

2

%4,17

31

%64,58

1

%2,08
 

14

%29,17
 

Doğru (%64,58)

Yanlış (%6,25)

Boş (%29,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rutin Olmayan Problemler D    

27

%56,25

6

%12,50

15

%31,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%12,50)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Ardışık Sayılar D    

14

%29,17
 

34

%70,83
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C  

1

%2,08

31

%64,58

2

%4,17

1

%2,08

13

%27,08
 

Doğru (%64,58)

Yanlış (%8,33)

Boş (%27,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Rasyonel Sayılar E   

1

%2,08

1

%2,08

9

%18,75

37

%77,08
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%4,17)

Boş (%77,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Tek ve Çift Sayılar B

1

%2,08

16

%33,33

3

%6,25

2

%4,17

2

%4,17

24

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları E   

3

%6,25

2

%4,17

20

%41,67

23

%47,92
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%10,42)

Boş (%47,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B  

9

%18,75

1

%2,08

1

%2,08

11

%22,92

26

%54,17
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%27,08)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Periyodik Durumlar B

5

%10,42

5

%10,42
 

1

%2,08

3

%6,25

34

%70,83
 

Doğru (%10,42)

Yanlış (%18,75)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

5

%10,42
 

11

%22,92
 

1

%2,08

31

%64,58
 

Doğru (%22,92)

Yanlış (%12,50)

Boş (%64,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Rutin Olmayan Problemler B

1

%2,08

14

%29,17
   

33

%68,75
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%2,08)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Mutlak Değer Özellikleri C

1

%2,08
 

14

%29,17

2

%4,17
 

31

%64,58
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%6,25)

Boş (%64,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

1

%2,08

2

%4,17

22

%45,83
  

23

%47,92
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%6,25)

Boş (%47,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Üslü ifadeler B

1

%2,08

8

%16,67
 

1

%2,08
 

38

%79,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%4,17)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Köklü ifadeler C

4

%8,33

1

%2,08

3

%6,25
  

40

%83,33
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%10,42)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D    

1

%2,08
 

47

%97,92
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,92)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B

1

%2,08

4

%8,33
 

5

%10,42

1

%2,08

37

%77,08
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%14,58)

Boş (%77,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Sayı Problemleri D  

3

%6,25
 

24

%50,00

3

%6,25

18

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Kesir Problemleri C   

7

%14,58
 

3

%6,25

38

%79,17
 

Doğru (%14,58)

Yanlış (%6,25)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Yaş Problemleri C

3

%6,25

1

%2,08

35

%72,92
  

9

%18,75
 

Doğru (%72,92)

Yanlış (%8,33)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Oran ve Orantı C   

12

%25,00

3

%6,25

1

%2,08

32

%66,67
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Hareket Problemleri A

6

%12,50
  

9

%18,75
 

33

%68,75
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%18,75)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Grafik Problemleri A

11

%22,92

2

%4,17

1

%2,08

1

%2,08
 

33

%68,75
 

Doğru (%22,92)

Yanlış (%8,33)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

1

%2,08
 

8

%16,67
 

3

%6,25

36

%75,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%8,33)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C

2

%4,17
 

10

%20,83

2

%4,17
 

34

%70,83
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%8,33)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi D    

2

%4,17
 

46

%95,83
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma D      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Kombinasyon E  

4

%8,33

2

%4,17
 

2

%4,17

40

%83,33
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%12,50)

Boş (%83,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları A

5

%10,42

1

%2,08

4

%8,33

1

%2,08

1

%2,08

36

%75,00
 

Doğru (%10,42)

Yanlış (%14,58)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D  

1

%2,08
 

19

%39,58

1

%2,08

27

%56,25
 

Doğru (%39,58)

Yanlış (%4,17)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

1

%2,08
    

47

%97,92
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler E

1

%2,08
    

47

%97,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,08)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açıortay B

1

%2,08

2

%4,17
   

45

%93,75
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%2,08)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Öklit Bağıntıları A      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen D     

2

%4,17

46

%95,83
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,17)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Kare B      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler C   

5

%10,42
  

43

%89,58
 

Doğru (%10,42)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Deltoid E  

1

%2,08

1

%2,08

1

%2,08

2

%4,17

43

%89,58
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%6,25)

Boş (%89,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

1

%2,08
    

47

%97,92
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler A      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Kütle, Hacim ve Özkütle C   

1

%2,44

1

%2,44
 

39

%95,12
 

Doğru (%2,44)

Yanlış (%2,44)

Boş (%95,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Sürtünme Kuvveti E  

5

%12,20

3

%7,32

4

%9,76

3

%7,32

26

%63,41
 

Doğru (%7,32)

Yanlış (%29,27)

Boş (%63,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

1

%2,44

2

%4,88

4

%9,76

1

%2,44

2

%4,88

31

%75,61
 

Doğru (%9,76)

Yanlış (%14,63)

Boş (%75,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

5

%12,20

1

%2,44

1

%2,44
 

1

%2,44

33

%80,49
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%7,32)

Boş (%80,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Elektrik Devreleri D

3

%7,32

1

%2,44

1

%2,44

6

%14,63

3

%7,32

27

%65,85
 

Doğru (%14,63)

Yanlış (%19,51)

Boş (%65,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma D  

6

%14,63

2

%4,88

7

%17,07

1

%2,44

25

%60,98
 

Doğru (%17,07)

Yanlış (%21,95)

Boş (%60,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C

3

%7,32

1

%2,44

9

%21,95

1

%2,44

3

%7,32

24

%58,54
 

Doğru (%21,95)

Yanlış (%19,51)

Boş (%58,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Atomun Yapısı E    

2

%4,88

1

%2,44

38

%92,68
 

Doğru (%2,44)

Yanlış (%4,88)

Boş (%92,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Elementlerin Sınıflandırılması D

1

%2,44
  

5

%12,20

3

%7,32

32

%78,05
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%9,76)

Boş (%78,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER D   

1

%2,44
 

1

%2,44

39

%95,12
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,88)

Boş (%95,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Kimyasal Tepkime Denklemleri C      

41

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar
Kanunu A  

5

%12,20
   

36

%87,80
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,20)

Boş (%87,80)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

50 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri B

3

%7,32

5

%12,20

2

%4,88

10

%24,39

4

%9,76

17

%41,46
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%46,34)

Boş (%41,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR D      

41

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Çok Alellilik E

2

%4,88
  

2

%4,88
 

37

%90,24
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,76)

Boş (%90,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Organik Bileşikler B

11

%26,83

3

%7,32

1

%2,44

4

%9,76

4

%9,76

18

%43,90
 

Doğru (%7,32)

Yanlış (%48,78)

Boş (%43,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı C  

3

%7,32

5

%12,20

4

%9,76

1

%2,44

28

%68,29
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%19,51)

Boş (%68,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Küçük Moleküllerin Taşınması E

1

%2,44
 

4

%9,76
 

18

%43,90

18

%43,90
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%12,20)

Boş (%43,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 CANLILAR DÜNYASI D

2

%4,88

1

%2,44
 

2

%4,88

3

%7,32

33

%80,49
 

Doğru (%4,88)

Yanlış (%14,63)

Boş (%80,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Mayoz A  

6

%14,63
 

4

%9,76

2

%4,88

29

%70,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%29,27)

Boş (%70,73)
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