
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

1 12200 DEHA AKYOL 12 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 6 22,50 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 96 19 91,25 413,920 6302

2 13062 AZRA KAYA -M 35 5 33,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 6 2 5,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 92 21 86,75 399,938 10534

3 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 7 1 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 1 2 0,50 89 20 84,00 392,100 13513

4 12085 Bİ LAL 12İ 32 4 31,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 4 0 4,00 4 2 3,50 2 3 1,25 2 1 1,75 86 13 82,75 388,135 15225

5 12052 FATMA SELENAY VURAL12 38 2 37,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 6 18,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 83 16 79,00 375,925 21471

6 13135 BERİL GÜVENLİ -MA 33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 17 2 16,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 76 11 73,25 359,380 31980

7 12005 ECE SUDE ASLAN 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 77 15 73,25 359,020 32240

8 61034 HASAN ÇALIŞKAN 12 31 8 29,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 7 15,25 5 0 5,00 5 1 4,75 2 1 1,75 2 1 1,75 78 22 72,50 357,510 33363

9 16004 NURGÜL ARGÜN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 21 5 19,75 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 77 18 72,50 357,443 33413

10 12262 ASLI NAZ ABALI 12 35 4 34,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 3 9,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 2 3 1,25 75 10 72,50 356,860 33838

11 14003 DİLVİN YEĞEN 12 29 9 26,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 4 20,00 3 1 2,75 5 2 4,50 4 0 4,00 2 1 1,75 77 22 71,50 354,863 35303

12 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 1 17,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 74 10 71,50 353,653 36202

13 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 5 20,75 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 74 19 69,25 347,073 41462

14 99942 GÖKSU CEYLAN -M 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 19 5 17,75 5 3 4,25 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 77 34 68,50 345,725 42578

15 0 NEHİR YILDIZ 12 31 4 30,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 70 10 67,50 342,330 45531

16 12036 NAZLI ERKELET 12A 34 4 33,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 15 5 13,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 71 20 66,00 337,260 50170

17 0 YAĞMUR KAPLAN -M 32 3 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 5 9,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 2 3,50 70 17 65,75 336,803 50604

18 507 EDA KARABENLİ 11A 34 6 32,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 8 5 6,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 2 3,50 70 18 65,50 335,845 51506

19 14024 AÇELYA IŞILAK 12 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 5 14,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 67 21 61,75 325,253 62181

20 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 26 10 23,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 3 18,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 67 23 61,25 324,100 63382

21 14070 RABİA N ÇAKMAK 12A 34 3 33,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 16 2 15,50 0 2 -0,50 63 9 60,75 321,123 66595

22 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 28 6 26,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 17 4 16,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 64 19 59,25 317,590 70646

23 11032 AYŞENAZ BALTAŞ 11C 33 6 31,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 64 19 59,25 316,870 71496

24 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 30 7 28,25 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 63 16 59,00 316,518 71886

25 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 31 8 29,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 62 12 59,00 316,410 72001

26 12030 BERKAY ÜNAL 12 28 10 25,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 6 7,50 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 64 22 58,50 315,605 72950

27 14009 DENİZ ŞENKAL 12 31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 13 4 12,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 64 23 58,25 314,428 74395

28 12384 ELİF AKALIN 12 34 5 32,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 63 18 58,50 314,413 74414

29 14021 İKRA TURHAN 12 31 8 29,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 5 6,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 1 4,75 63 20 58,00 313,670 75318
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

30 38380 DİLA YÜKSEL 12 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 10 10,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 65 29 57,75 312,513 76682

31 13060 ONUR YILMAZ -MA 30 9 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 61 17 56,75 310,008 79868

32 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 35 4 34,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 61 16 57,00 309,820 80123

33 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 60 12 57,00 309,640 80356

34 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 16 3 15,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 62 24 56,00 307,363 83325

35 13115 NİL TURB -MA 31 8 29,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 14 2 13,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 59 14 55,50 305,830 85379

36 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 28 11 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 17 6 15,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 62 27 55,25 305,653 85626

37 0 KEMAL FINDIK -M 27 7 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 8 9,00 5 0 5,00 1 0 1,00 60 19 55,25 305,613 85681

38 14029 YELDA İŞBİLİR 12A 33 4 32,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 60 18 55,50 305,580 85718

39 14075 NEVA YERLİYURT 11 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 4 6,00 58 11 55,25 304,760 86875

40 12181 SEDEN KUTLU 12 33 5 31,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 58 12 55,00 304,123 87720

41 0 GÜLÜMSER KARABIYIKK11 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 6 2 5,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 58 14 54,50 302,675 89769

42 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 31 8 29,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 13 10 10,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 61 27 54,25 302,075 90619

43 14023 RUMEYSA ÖZKAN 12 35 0 35,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 3 54,25 301,315 91686

44 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 11 27 5 25,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 15 0 15,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 57 14 53,50 300,253 93246

45 0 SÜMEYYE KIŞLALI 12 33 6 31,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 7 4,25 1 4 0,00 2 0 2,00 2 1 1,75 59 22 53,50 299,625 94191

46 14015 FERZAN YILDIZ 12 32 7 30,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 0 8,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 12 53,00 298,118 96361

47 0 MİNE TURHAN   31 0 31,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 56 12 53,00 298,080 96417

48 12348 ALEYNA YAVUZ 12 30 7 28,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 56 15 52,25 296,263 99073

49 14032 HALİL CAN KUTLU 12 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 2 11,50 1 2 0,50 1 1 0,75 57 20 52,00 295,775 99808

50 14007 İLYAS ADIYAMAN 12 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 6 2,50 4 2 3,50 2 1 1,75 3 3 2,25 58 25 51,75 295,270 100516

51 87870 EYLÜL BAYRAKTAR 11 29 5 27,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 2 3,50 55 13 51,75 294,958 100970

52 0 CEYLİN ERDOGAN 12A 29 9 26,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 15 4 14,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 57 23 51,25 293,318 103502

53 47406 ELA SEVER 11 29 6 27,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 56 19 51,25 293,210 103663

54 13026 EFE GÜNAY -M 31 8 29,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 12 5 10,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 57 23 51,25 293,065 103879

55 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12B 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 57 23 51,25 292,895 104152

56 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 28 5 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 1 9,75 53 9 50,75 291,788 105861

57 12015 ARDA KUMOVA 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 56 22 50,50 291,278 106731

58 11103 KEMAL HORUZ 11A 26 12 23,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 7 5,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 56 25 49,75 289,415 109669
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

59 14014 PELİN BAYZİT 12 36 4 35,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 53 11 50,25 289,215 110000

60 14026 EREN DURUR 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 6 7,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 58 32 50,00 289,060 110284

61 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 33 6 31,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 54 16 50,00 288,925 110499

62 74076 SUDE OLCAY 12 33 7 31,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 9 6,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 56 24 50,00 288,898 110539

63 49196 ELANAZ ETYEMEZ 11 29 6 27,50 3 0 3,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 55 21 49,75 288,650 110926

64 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 55 21 49,75 288,515 111145

65 1128 ELİFNUR DURDURAN 12A 33 6 31,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 54 17 49,75 288,170 111680

66 0 ELİF BAYRAKTAR 11 33 6 31,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 53 14 49,50 287,465 112813

67 0 ASLI OSMANBEY 11B 33 6 31,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 4 2 3,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 56 27 49,25 286,710 114012

68 0 SUNA TAŞDEMİR -M 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 54 20 49,00 286,515 114297

69 40746 SERRA ÖZMEN 11 25 11 22,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 14 5 12,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 55 25 48,75 286,403 114497

70 13048 NESİBE UÇAR -M 34 6 32,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 9 1 8,75 52 12 49,00 285,755 115610

71 14044 ŞEVVAL GÜZEL 11A 29 4 28,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 52 13 48,75 285,625 115816

72 12265 ILGIN GÖKÇE 12 36 3 35,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 52 13 48,75 284,633 117484

73 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12A 29 9 26,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 3 6,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 53 19 48,25 284,288 118078

74 14028 MISRA BETAŞ 12 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 7 9,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 56 32 48,00 283,880 118787

75 12382 EMİRHAN AKGÜN 12E 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 52 16 48,00 283,615 119295

76 14019 HİLALNUR OZANİLİ 12 29 7 27,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 11 2 10,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 16 48,00 283,398 119703

77 12329 ENES AKBULUT 12A 26 9 23,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 11 6 9,50 2 0 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 54 25 47,75 283,128 120138

78 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12A 27 11 24,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 4 8,00 52 18 47,50 282,298 121629

79 11093 SÜEDA COŞAN 11 29 10 26,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 2 2 1,50 54 26 47,50 282,155 121881

80 12156 FADİME YANIK 12A 26 8 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 20 47,00 280,990 123990

81 0 DUYGU KAYA 12G 32 4 31,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 49 7 47,25 280,695 124522

82 14001 ATAKAN COŞKUN 12 25 15 21,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 8 11,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 55 35 46,25 279,023 127588

83 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 28 7 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 18 46,50 279,018 127598

84 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 26 9 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 6 2 5,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 51 20 46,00 277,893 129615

85 11044 FATMA CEBECİ 11 29 8 27,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 10 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 52 24 46,00 277,440 130470

86 14005 DOĞA SOYLU 12 30 8 28,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 50 16 46,00 277,280 130773

87 18001 DİLA BOZKURT 11 29 6 27,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 11 3 10,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 51 21 45,75 276,550 132176
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

88 12080 ERAY AKYÜ Z 12 26 10 23,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 3 9,25 49 15 45,25 275,600 134000

89 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 26 12 23,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 29 44,75 274,215 136639

90 14080 MELEK DEMİRTAŞ 12 27 9 24,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 48 13 44,75 274,028 137022

91 14071 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 27 9 24,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 2 9,50 49 17 44,75 273,928 137208

92 13108 İREM EYİ -M 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 50 21 44,75 273,895 137252

93 10018 BELEN SARI 11E 27 5 25,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 9 0 9,00 1 0 1,00 46 5 44,75 273,838 137366

94 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 33 4 32,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 47 8 45,00 273,740 137546

95 13092 SENA KIŞLALI -MZ 28 5 26,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 47 9 44,75 273,668 137672

96 14055 SENA ŞİRİN 11G 30 8 28,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 51 25 44,75 273,645 137721

97 0 CEREN ÖZBACA K -M 29 9 26,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 4 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 49 18 44,50 272,923 139126

98 12347 SILA AKAR 12 26 8 24,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 10 4 9,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 49 19 44,25 272,525 139884

99 13110 BÜŞRA ÖZDEN -MA 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 49 20 44,00 271,423 141999

100 13079 İLAYDA ÇINAR -MA 34 4 33,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 46 7 44,25 271,385 142066

101 12130 SİBEL ORUCU 12 26 14 22,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 9 5 7,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 51 29 43,75 271,230 142416

102 1148 HATİCE KÜBRA DURMAZ12A 28 7 26,25 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 47 13 43,75 270,713 143448

103 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 24 11 21,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 17 4 16,00 48 20 43,00 269,098 146630

104 11146 ZEYNEP KÖROĞLU 11A 30 4 29,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 46 11 43,25 268,915 146991

105 88748 12 27 9 24,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 8 1 7,75 46 12 43,00 268,643 147532

106 14052 DERİN ŞERMENT 12 28 12 25,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 49 25 42,75 267,905 148988

107 63006 YAKUP AYKAÇ 12 28 7 26,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 46 13 42,75 267,693 149439

108 12135 ZEYNEP İDİL Çİ EK 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 6 9 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 51 33 42,75 267,215 150378

109 11196 UMUT EGE ERBİL 11 27 10 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 50 30 42,50 267,205 150403

110 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 29 9 26,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 47 18 42,50 266,893 151027

111 12111 SUDE NAZ DURAN 12 27 10 24,50 3 0 3,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 23 42,25 266,390 152028

112 14048 ALEYNA AYDIN 12A 29 7 27,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 19 42,25 266,073 152685

113 13030 HANİFE SERTKAYA -M 26 10 23,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,775 153298

114 14020 HALİL ENES KURT 12 25 7 23,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 46 17 41,75 265,183 154590

115 14028 HİLAL YILMAZ 12 25 8 23,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 12 2 11,50 1 0 1,00 46 17 41,75 265,095 154770

116 14022 İREM BALIKÇI 12A 31 8 29,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 47 21 41,75 264,375 156251
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

117 0 AYSİMA YOLCU 12 30 9 27,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 47 22 41,50 263,773 157464

118 13012 ELA KARAOĞLAN -M 29 4 28,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 43 6 41,50 263,690 157640

119 20397 AZRA ACAR 12İ 28 9 25,75 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 46 19 41,25 263,298 158529

120 12294 ARDA GÜL 12 26 7 24,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 12 41,00 262,858 159486

121 14049 BURAK YURGA 12 25 13 21,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 47 25 40,75 262,288 160741

122 61876 AHMET E YILMAZ 12 29 7 27,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 45 16 41,00 262,278 160755

123 11102 EYLÜL * ND ÜZ 11 31 7 29,25 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 45 16 41,00 262,018 161309

124 13069 SELEN İNCEOĞLU -M 25 12 22,00 4 0 4,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 7 3 6,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 48 31 40,25 260,875 163712

125 12376 LARA ÜTÜK 12 26 12 23,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 46 23 40,25 260,565 164386

126 0 ELA YILDIZ 11 25 6 23,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 8 3 7,25 43 11 40,25 260,500 164532

127 11130 ALİ ANIL ERDEM 11A 26 7 24,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 2 4,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 15 40,25 260,373 164808

128 0 TUNA ÇOKSEVER 11A 24 12 21,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 46 24 40,00 260,060 165503

129 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 24 11 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 3 3,25 44 16 40,00 260,038 165536

130 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 29 6 27,50 2 0 2,00 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 11 40,25 260,000 165605

131 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 30 6 28,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 11 40,25 259,880 165859

132 14062 YAĞIZ BAKİ TANRIKULU12 26 12 23,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 20 40,00 259,830 165976

133 14047 SARP YETMEZ 12 27 8 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 45 20 40,00 259,520 166646

134 12405 KAYRA HOROZLAR 12 25 11 22,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 5 0,75 1 3 0,25 46 26 39,50 258,438 169047

135 12082 GÖKÇE OĞUL 12 25 10 22,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 2 6,50 2 0 2,00 1 2 0,50 45 22 39,50 258,385 169173

136 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 26 10 23,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 3 4,25 1 0 1,00 44 18 39,50 258,275 169414

137 461 AZRA GÜNAL 11D 24 16 20,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 5 4,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 1 2 0,50 48 35 39,25 258,065 169872

138 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK -MZ 25 13 21,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 45 23 39,25 257,878 170280

139 11129 MAHMET RAUF KASIMOĞL11 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 46 28 39,00 257,015 172197

140 12349 TALHA KARAKOÇ 12A 26 9 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 28 39,00 256,773 172703

141 14018 AYÇANUR KALP 12 27 12 24,00 1 2 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 46 28 39,00 256,740 172779

142 14066 ERDİ BATIN SERT 12A 25 5 23,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 41 8 39,00 256,733 172791

143 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 30 10 27,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 46 29 38,75 255,480 175662

144 240 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 11D 26 8 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 43 18 38,50 255,130 176441

145 11181 ELA GÜL 11 22 12 19,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 25 37,75 253,555 179922
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

146 64742 AHMET GÜRLER 12 26 5 24,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 8 38,00 253,533 179975

147 14017 ALEYNA ERGÜN 12 27 9 24,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 42 17 37,75 252,888 181434

148 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 23 8 21,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 40 10 37,50 252,520 182262

149 13106 ELİF SILA İRDİN -M 23 8 21,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 9 1 8,75 0 1 -0,25 40 10 37,50 252,510 182288

150 95 ALANUR DEMİR 11F 29 9 26,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 7 0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 47 37 37,75 252,488 182338

151 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 27 12 24,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 8 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 45 30 37,50 252,130 183169

152 12350 YUDUM DAŞ 12 25 12 22,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 41 15 37,25 251,635 184285

153 12290 FURKAN TOPDEMİR 12 25 6 23,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 40 12 37,00 250,685 186448

154 12401 SUDENAZ YOLCU 12 23 9 20,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 41 17 36,75 250,328 187310

155 14012 CEREN YILMAZ 12A 26 12 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 2 0,50 42 22 36,50 249,260 189863

156 0 ECRİN KABASAKAL 11 18 17 13,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 13 6 11,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 45 36 36,00 248,943 190621

157 14039 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 11F 24 14 20,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 7 3,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 47 43 36,25 248,850 190821

158 0 ELİF NAZ ÇİÇEK 12A 26 8 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 5 0,75 41 19 36,25 248,355 191977

159 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 27 7 25,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 39 11 36,25 248,193 192379

160 14051 SUDENAZ DİLER 12 27 6 25,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 39 11 36,25 248,160 192453

161 0 BEGUM ULU 12P 24 12 21,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 7 2 6,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 42 24 36,00 248,030 192757

162 12391 İSMAİL AKDEDE 12 24 8 22,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 7 2 6,50 40 16 36,00 247,860 193128

163 80068 MUHAMMED SENA AKSU12 25 10 22,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 40 16 36,00 247,795 193264

164 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 11 25 7 23,25 1 0 1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 16 36,00 247,688 193505

165 85614 ZELİHA NUR UYSAL 12 21 13 17,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 12 1 11,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 43 29 35,75 247,658 193567

166 9 CEYLİN KIZIL 11 22 12 19,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 41 21 35,75 247,495 193950

167 14074 CEREN ŞEKAR 12 30 7 28,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 40 16 36,00 247,148 194767

168 0 ECEM ARSLAN 11A 25 11 22,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 8 3 7,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 43 30 35,50 246,268 196800

169 14045 BADE GÖREN 11F 26 13 22,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 43 30 35,50 246,263 196808

170 13070 ZEYNEP ÖZBAY -M 26 5 24,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 38 11 35,25 245,238 199184

171 14043 EMİR EFE GÖNÜL 11 21 17 16,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 13 9 10,75 1 1 0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 46 45 34,75 244,858 200107

172 14036 MELİKE AKKAŞERLER 12 25 12 22,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 24 35,00 244,840 200135

173 0 BUĞU ÖLMEZ 11 18 3 17,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 42 29 34,75 244,653 200575

174 98420 YASEMİN TUTAL -M 23 12 20,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 40 21 34,75 244,535 200892
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

175 14025 CEYLİN ÖZCEY AN 12 28 10 25,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 40 21 34,75 243,730 202797

176 0 ÖZLEM AYTEKİN 11 23 7 21,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 8 0,00 2 2 1,50 40 22 34,50 243,488 203357

177 12148 İREM TÜRELİ 12A 20 13 16,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 6 4 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 23 34,25 243,268 203867

178 12364 ARİF ERDEM AKIN 12A 18 18 13,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 7 4 6,00 2 2 1,50 41 29 33,75 242,230 206342

179 13095 SILANURÇEŞMEBAŞI -M 27 8 25,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 15 34,25 242,185 206455

180 0 MİLAY GAMZE KURU 12 24 12 21,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 40 24 34,00 242,050 206772

181 12356 FURKAN YAŞAR ZENGİN12 21 5 19,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 9 33,75 241,338 208487

182 14030 BERİL BAKIR 12F 21 10 18,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 37 14 33,50 240,915 209559

183 14053 MERT DENİZ BALCI 11 21 10 18,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 18 33,50 240,815 209804

184 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 25 9 22,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 8 2,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 41 30 33,50 240,243 211171

185 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN11F 19 17 14,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 8 3,00 2 0 2,00 2 5 0,75 42 36 33,00 239,773 212248

186 12029 DAMLA KULA 12A 23 10 20,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 8 4,00 39 23 33,25 239,750 212302

187 11155 İLAYDA YAKŞE 11B 24 13 20,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 5 1,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 40 29 32,75 238,208 215860

188 12042 ELİF AKSÖZ 12 24 8 22,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 17 32,75 238,075 216206

189 0 EFE BAYRAK 12 20 11 17,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 0 2,00 36 14 32,50 237,908 216591

190 12286 ENES AKYOL 12 21 14 17,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 9 6 7,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 34 32,50 237,905 216604

191 13063 CEM SÖZEN -M 23 13 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 38 22 32,50 237,583 217379

192 13064 RECEP ŞEN -M 21 13 17,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 37 19 32,25 237,128 218492

193 11098 ASLI ELİF ELBİRLER 11B 23 12 20,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 9 -0,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 41 35 32,25 236,825 219205

194 14046 SAMET BAYGIN 12 19 7 17,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 35 12 32,00 236,398 220246

195 65920 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 23 14 19,50 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 17 31,75 235,330 222844

196 12264 KAAN MALÇOK 12 19 16 15,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 38 26 31,50 235,180 223200

197 12049 BEYZA DÖLEŞ 12 26 12 23,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 0 1,00 36 17 31,75 234,895 223918

198 11036 MEVA VURAL 11 21 13 17,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 6 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 39 30 31,50 234,793 224183

199 81288 ZEHRANUR BOZKURT -M 24 12 21,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 5 1,75 37 24 31,00 232,890 228748

200 0 SILA GEZEK -M 23 11 20,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 38 29 30,75 232,323 230087

201 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 19 14 15,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 37 26 30,50 232,095 230678

202 12340 ALİRIZA TİLKAT 12 19 10 16,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 5 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 35 18 30,50 232,005 230897

203 13104 AZRA AKIN -M 21 15 17,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 7 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 37 26 30,50 231,938 231049
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

204 12355 BUSE SEMİZ 12A 23 11 20,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 3 2 2,50 34 15 30,25 230,723 233870

205 11005 BEGÜM KIRTOK 11 18 21 12,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 2 2 1,50 41 45 29,75 230,398 234659

206 11185 ZEHRA AKSU 11 25 14 21,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 5 1,75 36 26 29,50 228,295 239623

207 14040 SUDE KAYA 12 25 7 23,25 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 18 29,50 228,088 240081

208 14077 ELİF ARİÇ 12 23 13 19,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 35 23 29,25 227,798 240739

209 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 19 12 16,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 24 29,00 227,540 241365

210 11137 DURU ALTIPARMAK 11B 23 14 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 34 20 29,00 227,045 242513

211 0 EMRULLAH BİLGİÇ -M 24 9 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 20 29,00 226,763 243193

212 0 RANA NAZ YILDIRIM 12 19 12 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 36 29 28,75 226,745 243231

213 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 20 11 17,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 32 13 28,75 226,583 243599

214 12127 CEYDA POYR* 12 23 9 20,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 32 13 28,75 226,128 244661

215 11176 MELİSA POLAT 11C 25 13 21,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 12 0,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 40 45 28,75 225,968 245033

216 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 22 10 19,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 33 18 28,50 225,605 245864

217 12155 FATMA ÇEŞMECİ 12 21 12 18,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 22 27,50 222,720 252459

218 14061 RUKİYE ASLI PALA 12E 21 12 18,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 33 24 27,00 221,140 255968

219 14050 SUDENAZ AKGÜN 11 22 12 19,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 34 28 27,00 221,060 256167

220 13040 TU* A ÇELİK -M 22 8 20,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 16 27,00 220,910 256516

221 1172 ORHAN BAYKAL 11E 19 16 15,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 5 5 3,75 34 30 26,50 220,080 258340

222 13121 SEVİLAY ATIŞ -M 24 8 22,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 33 25 26,75 219,995 258506

223 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 21 8 19,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 30 15 26,25 218,805 261102

224 13003 YAREN ERKOL 12 21 6 19,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 30 15 26,25 218,700 261339

225 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 21 11 18,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 6 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 32 26,00 218,138 262511

226 105 AYLİN ÖNİZ 11B 23 7 21,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 21 25,75 217,003 264824

227 0 EMİR EGE BOZTOPRAK 11 18 9 15,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 33 30 25,50 216,973 264888

228 14069 AZRA TUNCAY 11F 20 11 17,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 33 30 25,50 216,778 265324

229 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 21 11 18,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 32 26 25,50 216,718 265471

230 13020 BERKAY KORKMAZ -M 21 13 17,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 31 23 25,25 215,988 267012

231 13144 NAZ ÖZTUNÇTEMUR -M 17 9 14,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 28 13 24,75 214,868 269390

232 0 ALİME DÜZGÜN -M 22 16 18,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 33 33 24,75 214,405 270333
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

233 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12 18 16 14,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 33 34 24,50 214,180 270769

234 2136 DERİN YETİŞEN 11B 18 21 12,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 17 -0,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 39 61 23,75 212,168 274770

235 0 SUDE KASER 12 24 7 22,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 27 12 24,00 211,588 275885

236 13165 GAMZENUR ÇINARLAR -MA 25 7 23,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 28 17 23,75 210,703 277568

237 0 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 20 5 18,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 27 15 23,25 209,728 279435

238 12039 ÖZNUR SALTIK 12 22 15 18,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 9 -0,25 0 2 -0,50 31 33 22,75 208,333 282047

239 86090 FATMANUR ÖZERLİ 12 18 9 15,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 27 18 22,50 207,903 282854

240 11061 SUDENAZ YAĞDIRAN 11 24 16 20,00 3 1 2,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 30 31 22,25 206,565 285274

241 13143 BEYZA YILDIRIM -M 21 10 18,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 20 22,00 206,025 286247

242 87204 SUDENAZ BAYKAL -M 22 13 18,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 26 17 21,75 205,248 287665

243 11035 SUDE DÜZGÜN 11 16 13 12,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,478 288993

244 14037 ÖZEN KILIÇ 12 19 16 15,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 33 20,75 202,705 292044

245 12310 ÖZNUR KURT 12 17 16 13,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 27 26 20,50 202,220 292812

246 12419 ÖMER MERHAN 12C 18 18 13,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 34 20,50 202,115 292996

247 13126 SAİME GÖVŞEN -M 12 13 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 7 0 7,00 2 0 2,00 1 2 0,50 25 20 20,00 201,283 294241

248 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 16 12 13,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 9 1,75 26 24 20,00 200,710 295161

249 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 17 7 15,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 22 8 20,00 200,418 295655

250 12408 ENES ATKI 12 11 5 9,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 23 15 19,25 198,888 298068

251 13158 ERAY EVRAN -M 17 13 13,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 27 19,25 198,328 298937

252 13078 ALEMDAR ERBAY -M 18 8 16,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 24 19 19,25 198,055 299339

253 0 EDİZ BAŞARAN   13 11 10,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 23 16 19,00 198,048 299357

254 10019 HALİME KAYA 11 14 11 11,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 25 25 18,75 197,293 300393

255 13036 ANDAN YILMAZ -M 16 21 10,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 37 18,75 197,258 300450

256 14031 KEREM ŞAH   18 14 14,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 6 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 26 29 18,75 196,730 301292

257 11050 GİZEMNUR ER 11 25 13 21,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 7 0,25 1 6 -0,50 0 5 -1,25 29 40 19,00 196,483 301613

258 13087 İBRAHİM AKAN -MA 16 18 11,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 29 42 18,50 196,375 301745

259 12235 ZEYNEP ABA 12 17 13 13,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 24 22 18,50 196,083 302206

260 13134 TOLGA KAPLAN -M 19 19 14,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 10 -2,50 1 2 0,50 29 42 18,50 196,018 302288

261 0 EBRAR EFE 11 15 17 10,75 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 25 28 18,00 195,003 303692
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

262 0 YİĞİT ÖZSOYLU 11 16 22 10,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 28 41 17,75 194,220 304723

263 13148 DENİZ KARATAŞ -M 16 17 11,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 27 38 17,50 193,333 305896

264 11107 BARTU ATAŞ 11A 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 10 4 9,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 21 16 17,00 193,030 306285

265 951 MUKADDES KILINÇ 12İ 12 18 7,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 7 -1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 26 37 16,75 191,610 308137

266 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 14 20 9,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 24 30 16,50 190,660 309294

267 0 BÜŞRA MUTLU 12 13 17 8,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 23 27 16,25 190,028 310043

268 55742 MELİKE NAS KAYMAZ 11G 16 16 12,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 25 35 16,25 189,545 310645

269 12365 SALİH TETİK 12 14 24 8,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 28 48 16,00 189,260 310952

270 13023 EMİNE COŞKUN -M 14 16 10,00 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 22 25 15,75 188,265 312164

271 13013 MİRKAN ERDEMİR -M 13 11 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 0 10 -2,50 21 29 13,75 182,193 318636

272 0 DAMLA KARADENİZ -M 13 15 9,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 19 22 13,50 181,568 319276

273 0 ÖYKÜ KILIÇ 11D 13 17 8,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 22 39 12,25 177,898 322614

274 18086 FATMANUR KAHRAMAN-M 10 20 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 20 32 12,00 177,660 322842

275 12345 UMUT TALHA YİĞİER 12 15 22 9,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 24 48 12,00 176,995 323374

276 13077 EREN BATU ÇAKIR -M 13 14 9,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 33 11,75 176,230 324017

277 13111 SILA YÜKSEL -M 6 13 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 5 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 18 28 11,00 174,923 325149

278 14059 ESMA KORKMAZ 12O 19 18 14,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 19 31 11,25 174,040 325862

279 12359 NERMİN TAŞCI 12A 13 26 6,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 41 9,75 170,600 328350

280 13084 FURKAN ERCİ -M 4 7 2,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 3 2,25 12 11 9,25 169,643 328997

281 0 DİLARA YİGİTYILMAZ -M 13 17 8,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 25 -1,25 3 7 1,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 29 78 9,50 169,453 329129

282 11149 CEYLİN KILINÇ 11E 13 13 9,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 6 19 1,25 0 5 -1,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 24 60 9,00 167,813 330230

283 0 TEZCAN 12Ü 6 1 5,75 6 1 5,75 159,365 335348

284 0 EFE BARBUNYA   0 0 0,00

285 0 ÖMER FARUK BEYGİT -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,65 9,82 22,19 2,45 1,47 2,08 2,32 1,71 1,89 2,60 1,22 2,29 3,92 0,46 3,81 0,02 0,04 0,01 5,75 3,49 4,87 0,53 0,38 0,44 0,84 1,52 0,46 0,40 0,98 0,15 0,74 0,75 0,55 44,2221,84 38,74 255,180

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,7 9,8 22,19 11,3 4,9 10,08 6,3 3,9 5,31 2,0 3,3 1,16 44,2 21,8 38,74 255,180

KATILIMLAR

1 12200 DEHA AKYOL 12 34 6 32,50 19 1 18,75 28 9 25,75 15 3 14,25 96 19 91,25 413,920 1 1 10 200 6302

2 13062 AZRA KAYA -M 35 5 33,75 15 5 13,75 32 5 30,75 10 6 8,50 92 21 86,75 399,938 1 2 15 314 10534

3 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 32 8 30,00 17 3 16,25 31 5 29,75 9 4 8,00 89 20 84,00 392,100 2 3 19 377 13513

4 12085 Bİ LAL 12İ 32 4 31,00 19 1 18,75 27 2 26,50 8 6 6,50 86 13 82,75 388,135 1 4 21 420 15225

5 12052 FATMA SELENAY VURAL12 38 2 37,50 16 4 15,00 23 8 21,00 6 2 5,50 83 16 79,00 375,925 3 5 26 564 21471

6 13135 BERİL GÜVENLİ -MA 33 6 31,50 17 1 16,75 19 2 18,50 7 2 6,50 76 11 73,25 359,380 1 6 33 819 31980

7 12005 ECE SUDE ASLAN 12A 34 6 32,50 18 2 17,50 23 2 22,50 2 5 0,75 77 15 73,25 359,020 1 7 34 825 32240

8 61034 HASAN ÇALIŞKAN 12 31 8 29,00 16 4 15,00 22 7 20,25 9 3 8,25 78 22 72,50 357,510 4 8 36 848 33363

9 16004 NURGÜL ARGÜN 12 31 9 28,75 15 3 14,25 25 5 23,75 6 1 5,75 77 18 72,50 357,443 5 9 37 849 33413

10 12262 ASLI NAZ ABALI 12 35 4 34,00 18 0 18,00 13 3 12,25 9 3 8,25 75 10 72,50 356,860 6 10 39 859 33838

11 14003 DİLVİN YEĞEN 12 29 9 26,75 13 5 11,75 24 5 22,75 11 3 10,25 77 22 71,50 354,863 7 11 41 895 35303

12 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 35 5 33,75 18 2 17,50 18 2 17,50 3 1 2,75 74 10 71,50 353,653 8 12 42 915 36202

13 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 33 7 31,25 17 3 16,25 23 5 21,75 1 4 0,00 74 19 69,25 347,073 1 13 46 1024 41462

14 99942 GÖKSU CEYLAN -M 29 10 26,50 14 6 12,50 24 8 22,00 10 10 7,50 77 34 68,50 345,725 2 14 47 1050 42578

15 0 NEHİR YILDIZ 12 31 4 30,00 17 2 16,50 12 2 11,50 10 2 9,50 70 10 67,50 342,330 9 15 51 1111 45531

16 12036 NAZLI ERKELET 12A 34 4 33,00 13 5 11,75 17 6 15,50 7 5 5,75 71 20 66,00 337,260 2 16 56 1200 50170

17 0 YAĞMUR KAPLAN -M 32 3 31,25 15 3 14,25 14 5 12,75 9 6 7,50 70 17 65,75 336,803 3 17 58 1213 50604

18 507 EDA KARABENLİ 11A 34 6 32,50 18 0 18,00 10 6 8,50 8 6 6,50 70 18 65,50 335,845 1 18 60 1232 51506

19 14024 AÇELYA IŞILAK 12 29 11 26,25 17 3 16,25 16 5 14,75 5 2 4,50 67 21 61,75 325,253 10 19 72 1487 62181

20 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 26 10 23,50 14 4 13,00 21 3 20,25 6 6 4,50 67 23 61,25 324,100 2 20 76 1514 63382

21 14070 RABİA N ÇAKMAK 12A 34 3 33,25 13 2 12,50 16 2 15,50 0 2 -0,50 63 9 60,75 321,123 3 21 81 1580 66595

22 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 28 6 26,50 15 3 14,25 17 4 16,00 4 6 2,50 64 19 59,25 317,590 4 22 89 1676 70646

23 11032 AYŞENAZ BALTAŞ 11C 33 6 31,50 15 4 14,00 14 4 13,00 2 5 0,75 64 19 59,25 316,870 1 23 91 1696 71496

24 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 30 7 28,25 13 3 12,25 19 3 18,25 1 3 0,25 63 16 59,00 316,518 4 24 92 1707 71886

25 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 31 8 29,00 17 2 16,50 14 2 13,50 62 12 59,00 316,410 1 25 93 1708 72001

26 12030 BERKAY ÜNAL 12 28 10 25,50 18 2 17,50 11 7 9,25 7 3 6,25 64 22 58,50 315,605 11 26 96 1728 72950

27 14009 DENİZ ŞENKAL 12 31 9 28,75 13 7 11,25 13 4 12,00 7 3 6,25 64 23 58,25 314,428 12 27 97 1754 74395

28 12384 ELİF AKALIN 12 34 5 32,75 15 5 13,75 13 4 12,00 1 4 0,00 63 18 58,50 314,413 13 28 98 1757 74414

29 14021 İKRA TURHAN 12 31 8 29,00 16 3 15,25 8 5 6,75 8 4 7,00 63 20 58,00 313,670 14 29 99 1784 75318

30 38380 DİLA YÜKSEL 12 33 7 31,25 13 5 11,75 13 10 10,50 6 7 4,25 65 29 57,75 312,513 15 30 101 1806 76682

31 13060 ONUR YILMAZ -MA 30 9 27,75 17 2 16,50 8 5 6,75 6 1 5,75 61 17 56,75 310,008 3 31 105 1868 79868

32 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 35 4 34,00 15 4 14,00 7 2 6,50 4 6 2,50 61 16 57,00 309,820 5 32 106 1875 80123

33 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 36 4 35,00 14 5 12,75 8 0 8,00 2 3 1,25 60 12 57,00 309,640 6 33 107 1879 80356

34 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 31 9 28,75 14 6 12,50 16 3 15,25 1 6 -0,50 62 24 56,00 307,363 16 34 113 1944 83325

35 13115 NİL TURB -MA 31 8 29,00 13 2 12,50 15 3 14,25 0 1 -0,25 59 14 55,50 305,830 4 35 116 1976 85379

36 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 28 11 25,25 14 5 12,75 17 7 15,25 3 4 2,00 62 27 55,25 305,653 17 36 117 1981 85626

37 0 KEMAL FINDIK -M 27 7 25,25 16 4 15,00 16 8 14,00 1 0 1,00 60 19 55,25 305,613 5 37 118 1987 85681

38 14029 YELDA İŞBİLİR 12A 33 4 32,00 15 5 13,75 7 2 6,50 5 7 3,25 60 18 55,50 305,580 7 38 119 1988 85718

39 14075 NEVA YERLİYURT 11 33 6 31,50 18 1 17,75 7 4 6,00 58 11 55,25 304,760 1 39 120 2009 86875

40 12181 SEDEN KUTLU 12 33 5 31,75 16 1 15,75 5 5 3,75 4 1 3,75 58 12 55,00 304,123 18 40 121 2026 87720

41 0 GÜLÜMSER KARABIYIKK11 32 6 30,50 15 3 14,25 9 2 8,50 2 3 1,25 58 14 54,50 302,675 2 41 122 2070 89769

42 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 31 8 29,00 15 3 14,25 14 13 10,75 1 3 0,25 61 27 54,25 302,075 8 42 124 2077 90619

43 14023 RUMEYSA ÖZKAN 12 35 0 35,00 14 1 13,75 5 1 4,75 1 1 0,75 55 3 54,25 301,315 19 43 126 2094 91686

44 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 11 27 5 25,75 12 4 11,00 16 0 16,00 2 5 0,75 57 14 53,50 300,253 3 44 128 2131 93246

45 0 SÜMEYYE KIŞLALI 12 33 6 31,50 15 4 14,00 6 7 4,25 5 5 3,75 59 22 53,50 299,625 20 45 129 2153 94191

46 14015 FERZAN YILDIZ 12 32 7 30,25 15 3 14,25 9 1 8,75 0 1 -0,25 56 12 53,00 298,118 21 46 132 2210 96361

47 0 MİNE TURHAN   31 0 31,00 16 2 15,50 7 7 5,25 2 3 1,25 56 12 53,00 298,080 1 47 133 2211 96417

48 12348 ALEYNA YAVUZ 12 30 7 28,25 13 4 12,00 9 2 8,50 4 2 3,50 56 15 52,25 296,263 22 48 137 2269 99073
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,7 9,8 22,19 11,3 4,9 10,08 6,3 3,9 5,31 2,0 3,3 1,16 44,2 21,8 38,74 255,180

KATILIMLAR

49 14032 HALİL CAN KUTLU 12 28 10 25,50 15 5 13,75 12 2 11,50 2 3 1,25 57 20 52,00 295,775 23 49 139 2284 99808

50 14007 İLYAS ADIYAMAN 12 28 10 25,50 17 3 16,25 4 6 2,50 9 6 7,50 58 25 51,75 295,270 24 50 142 2299 100516

51 87870 EYLÜL BAYRAKTAR 11 29 5 27,75 16 1 15,75 2 3 1,25 8 4 7,00 55 13 51,75 294,958 4 51 143 2305 100970

52 0 CEYLİN ERDOGAN 12A 29 9 26,75 11 8 9,00 16 4 15,00 1 2 0,50 57 23 51,25 293,318 9 52 147 2370 103502

53 47406 ELA SEVER 11 29 6 27,50 13 5 11,75 13 5 11,75 1 3 0,25 56 19 51,25 293,210 5 53 148 2372 103663

54 13026 EFE GÜNAY -M 31 8 29,00 11 4 10,00 12 5 10,75 3 6 1,50 57 23 51,25 293,065 6 54 149 2376 103879

55 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12B 32 8 30,00 13 7 11,25 10 2 9,50 2 6 0,50 57 23 51,25 292,895 2 55 150 2385 104152

56 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 28 5 26,75 15 3 14,25 10 1 9,75 53 9 50,75 291,788 10 56 153 2420 105861

57 12015 ARDA KUMOVA 12A 28 11 25,25 17 3 16,25 9 5 7,75 2 3 1,25 56 22 50,50 291,278 11 57 154 2446 106731

58 11103 KEMAL HORUZ 11A 26 12 23,00 18 2 17,50 7 7 5,25 5 4 4,00 56 25 49,75 289,415 2 58 160 2519 109669

59 14014 PELİN BAYZİT 12 36 4 35,00 13 3 12,25 3 1 2,75 1 3 0,25 53 11 50,25 289,215 25 59 161 2527 110000

60 14026 EREN DURUR 12A 32 8 30,00 14 5 12,75 10 7 8,25 2 12 -1,00 58 32 50,00 289,060 12 60 163 2531 110284

61 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 33 6 31,50 14 5 12,75 6 3 5,25 1 2 0,50 54 16 50,00 288,925 26 61 164 2534 110499

62 74076 SUDE OLCAY 12 33 7 31,25 14 3 13,25 9 10 6,50 0 4 -1,00 56 24 50,00 288,898 27 62 165 2536 110539

63 49196 ELANAZ ETYEMEZ 11 29 6 27,50 11 5 9,75 14 4 13,00 1 6 -0,50 55 21 49,75 288,650 6 63 167 2546 110926

64 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 2 6 0,50 5 3 4,25 55 21 49,75 288,515 13 64 168 2549 111145

65 1128 ELİFNUR DURDURAN 12A 33 6 31,50 17 2 16,50 2 3 1,25 2 6 0,50 54 17 49,75 288,170 14 65 169 2556 111680

66 0 ELİF BAYRAKTAR 11 33 6 31,50 15 5 13,75 3 2 2,50 2 1 1,75 53 14 49,50 287,465 7 66 171 2583 112813

67 0 ASLI OSMANBEY 11B 33 6 31,50 13 7 11,25 7 9 4,75 3 5 1,75 56 27 49,25 286,710 1 67 174 2600 114012

68 0 SUNA TAŞDEMİR -M 29 10 26,50 16 4 15,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 54 20 49,00 286,515 7 68 175 2608 114297

69 40746 SERRA ÖZMEN 11 25 11 22,25 12 4 11,00 15 5 13,75 3 5 1,75 55 25 48,75 286,403 8 69 176 2614 114497

70 13048 NESİBE UÇAR -M 34 6 32,50 9 5 7,75 9 1 8,75 52 12 49,00 285,755 8 70 181 2650 115610

71 14044 ŞEVVAL GÜZEL 11A 29 4 28,00 13 2 12,50 8 3 7,25 2 4 1,00 52 13 48,75 285,625 3 71 182 2653 115816

72 12265 ILGIN GÖKÇE 12 36 3 35,25 13 7 11,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 52 13 48,75 284,633 28 72 187 2693 117484

73 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12A 29 9 26,75 15 4 14,00 7 3 6,25 2 3 1,25 53 19 48,25 284,288 15 73 189 2701 118078

74 14028 MISRA BETAŞ 12 27 12 24,00 15 5 13,75 11 7 9,25 3 8 1,00 56 32 48,00 283,880 29 74 191 2716 118787

75 12382 EMİRHAN AKGÜN 12E 29 10 26,50 17 3 16,25 3 1 2,75 3 2 2,50 52 16 48,00 283,615 2 75 192 2727 119295

76 14019 HİLALNUR OZANİLİ 12 29 7 27,25 11 1 10,75 11 2 10,50 1 6 -0,50 52 16 48,00 283,398 30 76 193 2734 119703

77 12329 ENES AKBULUT 12A 26 9 23,75 13 3 12,25 13 6 11,50 2 7 0,25 54 25 47,75 283,128 16 77 195 2745 120138

78 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12A 27 11 24,25 16 3 15,25 9 4 8,00 52 18 47,50 282,298 17 78 198 2786 121629

79 11093 SÜEDA COŞAN 11 29 10 26,50 15 4 14,00 4 3 3,25 6 9 3,75 54 26 47,50 282,155 9 79 200 2797 121881

80 12156 FADİME YANIK 12A 26 8 24,00 13 6 11,50 8 3 7,25 5 3 4,25 52 20 47,00 280,990 18 80 202 2828 123990

81 0 DUYGU KAYA 12G 32 4 31,00 13 1 12,75 3 1 2,75 1 1 0,75 49 7 47,25 280,695 1 81 205 2840 124522

82 14001 ATAKAN COŞKUN 12 25 15 21,25 13 6 11,50 13 9 10,75 4 5 2,75 55 35 46,25 279,023 31 82 212 2907 127588

83 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 28 7 26,25 14 4 13,00 8 3 7,25 1 4 0,00 51 18 46,50 279,018 19 83 213 2908 127598

84 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 26 9 23,75 16 3 15,25 6 2 5,50 3 6 1,50 51 20 46,00 277,893 32 84 216 2948 129615

85 11044 FATMA CEBECİ 11 29 8 27,00 15 0 15,00 6 11 3,25 2 5 0,75 52 24 46,00 277,440 10 85 218 2968 130470

86 14005 DOĞA SOYLU 12 30 8 28,00 15 3 14,25 5 5 3,75 50 16 46,00 277,280 33 86 219 2971 130773

87 18001 DİLA BOZKURT 11 29 6 27,50 11 6 9,50 11 5 9,75 0 4 -1,00 51 21 45,75 276,550 11 87 224 3012 132176

88 12080 ERAY AKYÜ Z 12 26 10 23,50 13 2 12,50 10 3 9,25 49 15 45,25 275,600 34 88 226 3045 134000

89 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 26 12 23,00 11 8 9,00 13 7 11,25 2 2 1,50 52 29 44,75 274,215 3 89 232 3095 136639

90 14080 MELEK DEMİRTAŞ 12 27 9 24,75 14 2 13,50 4 0 4,00 3 2 2,50 48 13 44,75 274,028 35 90 233 3106 137022

91 14071 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 27 9 24,75 12 6 10,50 10 2 9,50 49 17 44,75 273,928 36 91 234 3112 137208

92 13108 İREM EYİ -M 28 12 25,00 16 4 15,00 6 5 4,75 50 21 44,75 273,895 9 92 235 3113 137252

93 10018 BELEN SARI 11E 27 5 25,75 9 0 9,00 9 0 9,00 1 0 1,00 46 5 44,75 273,838 1 93 236 3118 137366

94 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 33 4 32,00 11 3 10,25 3 1 2,75 47 8 45,00 273,740 37 94 237 3122 137546

95 13092 SENA KIŞLALI -MZ 28 5 26,75 15 2 14,50 4 2 3,50 47 9 44,75 273,668 1 95 238 3123 137672

96 14055 SENA ŞİRİN 11G 30 8 28,00 13 7 11,25 3 4 2,00 5 6 3,50 51 25 44,75 273,645 1 96 239 3124 137721
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,7 9,8 22,19 11,3 4,9 10,08 6,3 3,9 5,31 2,0 3,3 1,16 44,2 21,8 38,74 255,180

KATILIMLAR

97 0 CEREN ÖZBACA K -M 29 9 26,75 16 2 15,50 3 4 2,00 1 3 0,25 49 18 44,50 272,923 10 97 240 3151 139126

98 12347 SILA AKAR 12 26 8 24,00 10 3 9,25 12 5 10,75 1 3 0,25 49 19 44,25 272,525 38 98 241 3166 139884

99 13110 BÜŞRA ÖZDEN -MA 29 9 26,75 16 3 15,25 2 2 1,50 2 6 0,50 49 20 44,00 271,423 5 99 245 3217 141999

100 13079 İLAYDA ÇINAR -MA 34 4 33,00 11 3 10,25 1 0 1,00 46 7 44,25 271,385 6 100 246 3220 142066

101 12130 SİBEL ORUCU 12 26 14 22,50 13 4 12,00 10 6 8,50 2 5 0,75 51 29 43,75 271,230 39 101 247 3226 142416

102 1148 HATİCE KÜBRA DURMAZ12A 28 7 26,25 12 5 10,75 7 1 6,75 47 13 43,75 270,713 20 102 249 3260 143448

103 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 24 11 21,25 7 5 5,75 17 4 16,00 48 20 43,00 269,098 40 103 252 3312 146630

104 11146 ZEYNEP KÖROĞLU 11A 30 4 29,00 13 5 11,75 1 1 0,75 2 1 1,75 46 11 43,25 268,915 4 104 254 3323 146991

105 88748 12 27 9 24,75 11 2 10,50 8 1 7,75 46 12 43,00 268,643 41 105 256 3342 147532

106 14052 DERİN ŞERMENT 12 28 12 25,00 11 7 9,25 8 3 7,25 2 3 1,25 49 25 42,75 267,905 42 106 261 3375 148988

107 63006 YAKUP AYKAÇ 12 28 7 26,25 14 3 13,25 4 3 3,25 46 13 42,75 267,693 43 107 262 3387 149439

108 12135 ZEYNEP İDİL Çİ EK 12A 32 8 30,00 10 5 8,75 6 9 3,75 3 11 0,25 51 33 42,75 267,215 21 108 264 3406 150378

109 11196 UMUT EGE ERBİL 11 27 10 24,50 15 5 13,75 5 7 3,25 3 8 1,00 50 30 42,50 267,205 12 109 265 3407 150403

110 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 29 9 26,75 14 4 13,00 3 3 2,25 1 2 0,50 47 18 42,50 266,893 44 110 267 3423 151027

111 12111 SUDE NAZ DURAN 12 27 10 24,50 11 6 9,50 10 5 8,75 0 2 -0,50 48 23 42,25 266,390 45 111 269 3439 152028

112 14048 ALEYNA AYDIN 12A 29 7 27,25 10 5 8,75 7 5 5,75 1 2 0,50 47 19 42,25 266,073 22 112 270 3447 152685

113 13030 HANİFE SERTKAYA -M 26 10 23,50 13 5 11,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,775 11 113 272 3463 153298

114 14020 HALİL ENES KURT 12 25 7 23,25 14 4 13,00 3 2 2,50 4 4 3,00 46 17 41,75 265,183 46 114 275 3491 154590

115 14028 HİLAL YILMAZ 12 25 8 23,00 8 7 6,25 13 2 12,50 46 17 41,75 265,095 47 115 276 3494 154770

116 14022 İREM BALIKÇI 12A 31 8 29,00 12 6 10,50 1 1 0,75 3 6 1,50 47 21 41,75 264,375 23 116 279 3525 156251

117 0 AYSİMA YOLCU 12 30 9 27,75 11 8 9,00 4 2 3,50 2 3 1,25 47 22 41,50 263,773 48 117 280 3550 157464

118 13012 ELA KARAOĞLAN -M 29 4 28,00 14 2 13,50 43 6 41,50 263,690 12 118 282 3555 157640

119 20397 AZRA ACAR 12İ 28 9 25,75 9 4 8,00 7 5 5,75 2 1 1,75 46 19 41,25 263,298 2 119 284 3574 158529

120 12294 ARDA GÜL 12 26 7 24,25 8 2 7,50 5 2 4,50 5 1 4,75 44 12 41,00 262,858 49 120 285 3589 159486

121 14049 BURAK YURGA 12 25 13 21,75 12 6 10,50 8 3 7,25 2 3 1,25 47 25 40,75 262,288 50 121 288 3615 160741

122 61876 AHMET E YILMAZ 12 29 7 27,25 15 4 14,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 45 16 41,00 262,278 51 122 289 3616 160755

123 11102 EYLÜL * ND ÜZ 11 31 7 29,25 12 4 11,00 1 1 0,75 1 4 0,00 45 16 41,00 262,018 13 123 291 3632 161309

124 13069 SELEN İNCEOĞLU -M 25 12 22,00 10 8 8,00 7 5 5,75 6 6 4,50 48 31 40,25 260,875 13 124 296 3689 163712

125 12376 LARA ÜTÜK 12 26 12 23,00 13 5 11,75 7 6 5,50 46 23 40,25 260,565 52 125 300 3701 164386

126 0 ELA YILDIZ 11 25 6 23,50 10 2 9,50 8 3 7,25 43 11 40,25 260,500 14 126 301 3704 164532

127 11130 ALİ ANIL ERDEM 11A 26 7 24,25 9 3 8,25 9 2 8,50 0 3 -0,75 44 15 40,25 260,373 5 127 302 3712 164808

128 0 TUNA ÇOKSEVER 11A 24 12 21,00 13 5 11,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 46 24 40,00 260,060 6 128 307 3725 165503

129 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 24 11 21,25 16 2 15,50 4 3 3,25 44 16 40,00 260,038 14 129 308 3727 165536

130 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 29 6 27,50 12 3 11,25 1 0 1,00 1 2 0,50 43 11 40,25 260,000 53 130 309 3728 165605

131 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 30 6 28,50 8 4 7,00 4 0 4,00 1 1 0,75 43 11 40,25 259,880 54 131 310 3735 165859

132 14062 YAĞIZ BAKİ TANRIKULU12 26 12 23,00 14 4 13,00 4 2 3,50 1 2 0,50 45 20 40,00 259,830 55 132 311 3741 165976

133 14047 SARP YETMEZ 12 27 8 25,00 13 6 11,50 5 3 4,25 0 3 -0,75 45 20 40,00 259,520 56 133 314 3756 166646

134 12405 KAYRA HOROZLAR 12 25 11 22,25 15 5 13,75 3 2 2,50 3 8 1,00 46 26 39,50 258,438 57 134 316 3801 169047

135 12082 GÖKÇE OĞUL 12 25 10 22,50 10 8 8,00 9 2 8,50 1 2 0,50 45 22 39,50 258,385 58 135 317 3804 169173

136 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 26 10 23,50 12 5 10,75 5 3 4,25 1 0 1,00 44 18 39,50 258,275 4 136 319 3812 169414

137 461 AZRA GÜNAL 11D 24 16 20,00 13 7 11,25 6 5 4,75 5 7 3,25 48 35 39,25 258,065 1 137 320 3830 169872

138 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK -MZ 25 13 21,75 14 5 12,75 1 2 0,50 5 3 4,25 45 23 39,25 257,878 2 138 321 3839 170280

139 11129 MAHMET RAUF KASIMOĞL11 25 14 21,50 14 5 12,75 5 4 4,00 2 5 0,75 46 28 39,00 257,015 15 139 325 3883 172197

140 12349 TALHA KARAKOÇ 12A 26 9 23,75 11 9 8,75 6 6 4,50 3 4 2,00 46 28 39,00 256,773 24 140 326 3892 172703

141 14018 AYÇANUR KALP 12 27 12 24,00 9 9 6,75 7 3 6,25 3 4 2,00 46 28 39,00 256,740 59 141 327 3894 172779

142 14066 ERDİ BATIN SERT 12A 25 5 23,75 12 2 11,50 3 1 2,75 1 0 1,00 41 8 39,00 256,733 25 142 328 3896 172791

143 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 30 10 27,50 12 7 10,25 2 7 0,25 2 5 0,75 46 29 38,75 255,480 60 143 334 3956 175662

144 240 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 11D 26 8 24,00 15 3 14,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 43 18 38,50 255,130 2 144 337 3971 176441
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,7 9,8 22,19 11,3 4,9 10,08 6,3 3,9 5,31 2,0 3,3 1,16 44,2 21,8 38,74 255,180

KATILIMLAR

145 11181 ELA GÜL 11 22 12 19,00 14 5 12,75 7 6 5,50 1 2 0,50 44 25 37,75 253,555 16 145 341 4039 179922

146 64742 AHMET GÜRLER 12 26 5 24,75 12 2 11,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 8 38,00 253,533 61 146 343 4043 179975

147 14017 ALEYNA ERGÜN 12 27 9 24,75 12 6 10,50 3 2 2,50 42 17 37,75 252,888 62 147 344 4075 181434

148 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 23 8 21,00 14 1 13,75 3 1 2,75 40 10 37,50 252,520 26 148 346 4095 182262

149 13106 ELİF SILA İRDİN -M 23 8 21,00 8 0 8,00 9 1 8,75 0 1 -0,25 40 10 37,50 252,510 15 149 347 4097 182288

150 95 ALANUR DEMİR 11F 29 9 26,75 14 6 12,50 2 10 -0,50 2 12 -1,00 47 37 37,75 252,488 1 150 348 4098 182338

151 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 27 12 24,00 11 6 9,50 6 8 4,00 1 4 0,00 45 30 37,50 252,130 27 151 350 4124 183169

152 12350 YUDUM DAŞ 12 25 12 22,00 13 3 12,25 3 0 3,00 41 15 37,25 251,635 63 152 351 4146 184285

153 12290 FURKAN TOPDEMİR 12 25 6 23,50 14 6 12,50 1 0 1,00 40 12 37,00 250,685 64 153 352 4187 186448

154 12401 SUDENAZ YOLCU 12 23 9 20,75 12 6 10,50 5 2 4,50 1 0 1,00 41 17 36,75 250,328 65 154 355 4207 187310

155 14012 CEREN YILMAZ 12A 26 12 23,00 13 6 11,50 2 2 1,50 1 2 0,50 42 22 36,50 249,260 28 155 358 4256 189863

156 0 ECRİN KABASAKAL 11 18 17 13,75 10 8 8,00 16 8 14,00 1 3 0,25 45 36 36,00 248,943 17 156 362 4273 190621

157 14039 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 11F 24 14 20,50 13 7 11,25 6 10 3,50 4 12 1,00 47 43 36,25 248,850 2 157 363 4280 190821

158 0 ELİF NAZ ÇİÇEK 12A 26 8 24,00 13 6 11,50 2 5 0,75 41 19 36,25 248,355 29 158 364 4304 191977

159 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 27 7 25,25 12 4 11,00 39 11 36,25 248,193 30 159 365 4312 192379

160 14051 SUDENAZ DİLER 12 27 6 25,50 10 5 8,75 2 0 2,00 39 11 36,25 248,160 66 160 366 4316 192453

161 0 BEGUM ULU 12P 24 12 21,00 9 6 7,50 7 2 6,50 2 4 1,00 42 24 36,00 248,030 1 161 367 4323 192757

162 12391 İSMAİL AKDEDE 12 24 8 22,00 9 6 7,50 7 2 6,50 40 16 36,00 247,860 67 162 369 4328 193128

163 80068 MUHAMMED SENA AKSU12 25 10 22,50 14 4 13,00 1 2 0,50 40 16 36,00 247,795 68 163 370 4336 193264

164 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 11 25 7 23,25 9 4 8,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 40 16 36,00 247,688 18 164 371 4343 193505

165 85614 ZELİHA NUR UYSAL 12 21 13 17,75 8 7 6,25 12 1 11,75 2 8 0,00 43 29 35,75 247,658 69 165 372 4344 193567

166 9 CEYLİN KIZIL 11 22 12 19,00 8 6 6,50 11 3 10,25 41 21 35,75 247,495 19 166 373 4353 193950

167 14074 CEREN ŞEKAR 12 30 7 28,25 7 5 5,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 40 16 36,00 247,148 70 167 374 4371 194767

168 0 ECEM ARSLAN 11A 25 11 22,25 9 10 6,50 9 4 8,00 0 5 -1,25 43 30 35,50 246,268 7 168 377 4414 196800

169 14045 BADE GÖREN 11F 26 13 22,75 12 7 10,25 3 3 2,25 2 7 0,25 43 30 35,50 246,263 3 169 378 4416 196808

170 13070 ZEYNEP ÖZBAY -M 26 5 24,75 9 6 7,50 3 0 3,00 38 11 35,25 245,238 16 170 381 4470 199184

171 14043 EMİR EFE GÖNÜL 11 21 17 16,75 7 11 4,25 14 10 11,50 4 7 2,25 46 45 34,75 244,858 20 171 383 4492 200107

172 14036 MELİKE AKKAŞERLER 12 25 12 22,00 11 3 10,25 4 5 2,75 1 4 0,00 41 24 35,00 244,840 71 172 384 4493 200135

173 0 BUĞU ÖLMEZ 11 18 3 17,25 11 9 8,75 11 4 10,00 2 13 -1,25 42 29 34,75 244,653 21 173 385 4505 200575

174 98420 YASEMİN TUTAL -M 23 12 20,00 9 4 8,00 3 4 2,00 5 1 4,75 40 21 34,75 244,535 17 174 386 4510 200892

175 14025 CEYLİN ÖZCEY AN 12 28 10 25,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 4 6 2,50 40 21 34,75 243,730 72 175 387 4549 202797

176 0 ÖZLEM AYTEKİN 11 23 7 21,25 13 5 11,75 2 8 0,00 2 2 1,50 40 22 34,50 243,488 22 176 389 4557 203357

177 12148 İREM TÜRELİ 12A 20 13 16,75 13 3 12,25 6 4 5,00 1 3 0,25 40 23 34,25 243,268 31 177 390 4568 203867

178 12364 ARİF ERDEM AKIN 12A 18 18 13,50 14 5 12,75 7 4 6,00 2 2 1,50 41 29 33,75 242,230 32 178 393 4616 206342

179 13095 SILANURÇEŞMEBAŞI -M 27 8 25,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 38 15 34,25 242,185 18 179 394 4619 206455

180 0 MİLAY GAMZE KURU 12 24 12 21,00 13 7 11,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 40 24 34,00 242,050 73 180 395 4626 206772

181 12356 FURKAN YAŞAR ZENGİN12 21 5 19,75 15 2 14,50 0 2 -0,50 36 9 33,75 241,338 74 181 397 4681 208487

182 14030 BERİL BAKIR 12F 21 10 18,50 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 37 14 33,50 240,915 1 182 398 4695 209559

183 14053 MERT DENİZ BALCI 11 21 10 18,50 15 5 13,75 2 3 1,25 38 18 33,50 240,815 23 183 399 4702 209804

184 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 25 9 22,75 9 8 7,00 5 8 3,00 2 5 0,75 41 30 33,50 240,243 75 184 402 4731 211171

185 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN11F 19 17 14,75 14 6 12,50 7 8 5,00 2 5 0,75 42 36 33,00 239,773 4 185 404 4759 212248

186 12029 DAMLA KULA 12A 23 10 20,50 10 5 8,75 6 8 4,00 39 23 33,25 239,750 33 186 405 4760 212302

187 11155 İLAYDA YAKŞE 11B 24 13 20,75 12 7 10,25 3 5 1,75 1 4 0,00 40 29 32,75 238,208 2 187 409 4818 215860

188 12042 ELİF AKSÖZ 12 24 8 22,00 9 7 7,25 3 1 2,75 1 1 0,75 37 17 32,75 238,075 76 188 410 4828 216206

189 0 EFE BAYRAK 12 20 11 17,25 14 3 13,25 2 0 2,00 36 14 32,50 237,908 77 189 411 4837 216591

190 12286 ENES AKYOL 12 21 14 17,50 8 9 5,75 10 6 8,50 2 5 0,75 41 34 32,50 237,905 78 190 412 4838 216604

191 13063 CEM SÖZEN -M 23 13 19,75 13 7 11,25 2 2 1,50 38 22 32,50 237,583 19 191 415 4857 217379

192 13064 RECEP ŞEN -M 21 13 17,75 13 4 12,00 2 2 1,50 1 0 1,00 37 19 32,25 237,128 20 192 416 4881 218492
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,7 9,8 22,19 11,3 4,9 10,08 6,3 3,9 5,31 2,0 3,3 1,16 44,2 21,8 38,74 255,180

KATILIMLAR

193 11098 ASLI ELİF ELBİRLER 11B 23 12 20,00 12 4 11,00 3 10 0,50 3 9 0,75 41 35 32,25 236,825 3 193 419 4903 219205

194 14046 SAMET BAYGIN 12 19 7 17,25 11 5 9,75 5 0 5,00 35 12 32,00 236,398 79 194 420 4926 220246

195 65920 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 23 14 19,50 12 1 11,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 36 17 31,75 235,330 80 195 423 4986 222844

196 12264 KAAN MALÇOK 12 19 16 15,00 14 6 12,50 4 0 4,00 1 4 0,00 38 26 31,50 235,180 81 196 425 4997 223200

197 12049 BEYZA DÖLEŞ 12 26 12 23,00 9 5 7,75 1 0 1,00 36 17 31,75 234,895 82 197 426 5013 223918

198 11036 MEVA VURAL 11 21 13 17,75 13 4 12,00 4 6 2,50 1 7 -0,75 39 30 31,50 234,793 24 198 428 5021 224183

199 81288 ZEHRANUR BOZKURT -M 24 12 21,00 10 7 8,25 3 5 1,75 37 24 31,00 232,890 21 199 431 5125 228748

200 0 SILA GEZEK -M 23 11 20,25 8 7 6,25 3 4 2,00 4 7 2,25 38 29 30,75 232,323 22 200 432 5157 230087

201 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 19 14 15,50 14 4 13,00 3 4 2,00 1 4 0,00 37 26 30,50 232,095 23 201 433 5174 230678

202 12340 ALİRIZA TİLKAT 12 19 10 16,50 12 3 11,25 3 5 1,75 1 0 1,00 35 18 30,50 232,005 83 202 434 5177 230897

203 13104 AZRA AKIN -M 21 15 17,25 11 3 10,25 3 7 1,25 2 1 1,75 37 26 30,50 231,938 24 203 435 5179 231049

204 12355 BUSE SEMİZ 12A 23 11 20,25 7 2 6,50 4 2 3,50 34 15 30,25 230,723 34 204 437 5226 233870

205 11005 BEGÜM KIRTOK 11 18 21 12,75 10 8 8,00 6 9 3,75 7 7 5,25 41 45 29,75 230,398 25 205 438 5239 234659

206 11185 ZEHRA AKSU 11 25 14 21,50 8 7 6,25 3 5 1,75 36 26 29,50 228,295 26 206 442 5325 239623

207 14040 SUDE KAYA 12 25 7 23,25 7 5 5,75 1 4 0,00 1 2 0,50 34 18 29,50 228,088 84 207 443 5337 240081

208 14077 ELİF ARİÇ 12 23 13 19,75 9 7 7,25 2 2 1,50 1 1 0,75 35 23 29,25 227,798 85 208 444 5349 240739

209 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 19 12 16,00 14 5 12,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 35 24 29,00 227,540 86 209 445 5358 241365

210 11137 DURU ALTIPARMAK 11B 23 14 19,50 11 6 9,50 34 20 29,00 227,045 4 210 447 5386 242513

211 0 EMRULLAH BİLGİÇ -M 24 9 21,75 9 6 7,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 34 20 29,00 226,763 25 211 448 5396 243193

212 0 RANA NAZ YILDIRIM 12 19 12 16,00 12 7 10,25 3 2 2,50 2 8 0,00 36 29 28,75 226,745 87 212 449 5398 243231

213 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 20 11 17,25 12 2 11,50 32 13 28,75 226,583 88 213 451 5407 243599

214 12127 CEYDA POYR* 12 23 9 20,75 8 2 7,50 1 2 0,50 32 13 28,75 226,128 89 214 452 5431 244661

215 11176 MELİSA POLAT 11C 25 13 21,75 10 9 7,75 3 12 0,00 2 11 -0,75 40 45 28,75 225,968 2 215 453 5438 245033

216 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 22 10 19,50 4 5 2,75 5 2 4,50 2 1 1,75 33 18 28,50 225,605 90 216 454 5452 245864

217 12155 FATMA ÇEŞMECİ 12 21 12 18,00 9 6 7,50 2 1 1,75 1 3 0,25 33 22 27,50 222,720 91 217 464 5572 252459

218 14061 RUKİYE ASLI PALA 12E 21 12 18,00 12 6 10,50 0 6 -1,50 33 24 27,00 221,140 3 218 469 5656 255968

219 14050 SUDENAZ AKGÜN 11 22 12 19,00 9 6 7,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 34 28 27,00 221,060 27 219 470 5661 256167

220 13040 TU* A ÇELİK -M 22 8 20,00 7 3 6,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 31 16 27,00 220,910 26 220 471 5670 256516

221 1172 ORHAN BAYKAL 11E 19 16 15,00 10 9 7,75 5 5 3,75 34 30 26,50 220,080 2 221 474 5714 258340

222 13121 SEVİLAY ATIŞ -M 24 8 22,00 6 7 4,25 0 5 -1,25 3 5 1,75 33 25 26,75 219,995 27 222 475 5715 258506

223 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 21 8 19,00 7 7 5,25 2 0 2,00 30 15 26,25 218,805 92 223 478 5770 261102

224 13003 YAREN ERKOL 12 21 6 19,50 7 4 6,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 30 15 26,25 218,700 93 224 480 5774 261339

225 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 21 11 18,25 8 10 5,50 4 6 2,50 1 5 -0,25 34 32 26,00 218,138 94 225 483 5799 262511

226 105 AYLİN ÖNİZ 11B 23 7 21,25 7 7 5,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 31 21 25,75 217,003 5 226 485 5851 264824

227 0 EMİR EGE BOZTOPRAK 11 18 9 15,75 10 8 8,00 3 6 1,50 2 7 0,25 33 30 25,50 216,973 28 227 486 5855 264888

228 14069 AZRA TUNCAY 11F 20 11 17,25 10 5 8,75 1 7 -0,75 2 7 0,25 33 30 25,50 216,778 5 228 488 5869 265324

229 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 21 11 18,25 4 10 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 32 26 25,50 216,718 5 229 489 5870 265471

230 13020 BERKAY KORKMAZ -M 21 13 17,75 7 7 5,25 2 3 1,25 1 0 1,00 31 23 25,25 215,988 28 230 490 5900 267012

231 13144 NAZ ÖZTUNÇTEMUR -M 17 9 14,75 9 1 8,75 1 3 0,25 1 0 1,00 28 13 24,75 214,868 29 231 492 5944 269390

232 0 ALİME DÜZGÜN -M 22 16 18,00 10 5 8,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 33 33 24,75 214,405 30 232 493 5960 270333

233 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12 18 16 14,00 11 7 9,25 2 4 1,00 2 7 0,25 33 34 24,50 214,180 95 233 494 5966 270769

234 2136 DERİN YETİŞEN 11B 18 21 12,75 11 9 8,75 4 17 -0,25 6 14 2,50 39 61 23,75 212,168 6 234 499 6038 274770

235 0 SUDE KASER 12 24 7 22,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 27 12 24,00 211,588 96 235 500 6061 275885

236 13165 GAMZENUR ÇINARLAR -MA 25 7 23,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 28 17 23,75 210,703 7 236 504 6105 277568

237 0 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 20 5 18,75 6 5 4,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 27 15 23,25 209,728 97 237 506 6145 279435

238 12039 ÖZNUR SALTIK 12 22 15 18,25 7 7 5,25 2 11 -0,75 31 33 22,75 208,333 98 238 509 6195 282047

239 86090 FATMANUR ÖZERLİ 12 18 9 15,75 8 7 6,25 1 2 0,50 27 18 22,50 207,903 99 239 511 6206 282854

240 11061 SUDENAZ YAĞDIRAN 11 24 16 20,00 5 3 4,25 0 5 -1,25 1 7 -0,75 30 31 22,25 206,565 29 240 513 6256 285274
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,7 9,8 22,19 11,3 4,9 10,08 6,3 3,9 5,31 2,0 3,3 1,16 44,2 21,8 38,74 255,180

KATILIMLAR

241 13143 BEYZA YILDIRIM -M 21 10 18,50 5 4 4,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 27 20 22,00 206,025 31 241 514 6274 286247

242 87204 SUDENAZ BAYKAL -M 22 13 18,75 4 4 3,00 26 17 21,75 205,248 32 242 516 6304 287665

243 11035 SUDE DÜZGÜN 11 16 13 12,75 11 6 9,50 0 4 -1,00 27 23 21,25 204,478 30 243 517 6335 288993

244 14037 ÖZEN KILIÇ 12 19 16 15,00 6 10 3,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 29 33 20,75 202,705 100 244 524 6379 292044

245 12310 ÖZNUR KURT 12 17 16 13,00 10 10 7,50 27 26 20,50 202,220 101 245 526 6391 292812

246 12419 ÖMER MERHAN 12C 18 18 13,50 10 9 7,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 29 34 20,50 202,115 1 246 527 6393 292996

247 13126 SAİME GÖVŞEN -M 12 13 8,75 3 5 1,75 9 0 9,00 1 2 0,50 25 20 20,00 201,283 33 247 531 6422 294241

248 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 16 12 13,00 6 3 5,25 4 9 1,75 26 24 20,00 200,710 102 248 533 6436 295161

249 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 17 7 15,25 3 1 2,75 2 0 2,00 22 8 20,00 200,418 103 249 534 6445 295655

250 12408 ENES ATKI 12 11 5 9,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 23 15 19,25 198,888 104 250 540 6500 298068

251 13158 ERAY EVRAN -M 17 13 13,75 5 9 2,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 26 27 19,25 198,328 34 251 541 6511 298937

252 13078 ALEMDAR ERBAY -M 18 8 16,00 4 5 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 24 19 19,25 198,055 35 252 543 6517 299339

253 0 EDİZ BAŞARAN   13 11 10,25 10 5 8,75 23 16 19,00 198,048 2 253 544 6519 299357

254 10019 HALİME KAYA 11 14 11 11,25 6 6 4,50 0 1 -0,25 5 7 3,25 25 25 18,75 197,293 31 254 545 6535 300393

255 13036 ANDAN YILMAZ -M 16 21 10,75 9 10 6,50 2 5 0,75 1 1 0,75 28 37 18,75 197,258 36 255 547 6538 300450

256 14031 KEREM ŞAH   18 14 14,50 4 4 3,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 26 29 18,75 196,730 3 256 548 6557 301292

257 11050 GİZEMNUR ER 11 25 13 21,75 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 11 -1,75 29 40 19,00 196,483 32 257 549 6562 301613

258 13087 İBRAHİM AKAN -MA 16 18 11,50 10 10 7,50 1 6 -0,50 2 8 0,00 29 42 18,50 196,375 8 258 551 6564 301745

259 12235 ZEYNEP ABA 12 17 13 13,75 7 9 4,75 24 22 18,50 196,083 105 259 552 6570 302206

260 13134 TOLGA KAPLAN -M 19 19 14,25 9 11 6,25 1 12 -2,00 29 42 18,50 196,018 37 260 553 6574 302288

261 0 EBRAR EFE 11 15 17 10,75 8 6 6,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 25 28 18,00 195,003 33 261 554 6595 303692

262 0 YİĞİT ÖZSOYLU 11 16 22 10,50 10 9 7,75 2 10 -0,50 28 41 17,75 194,220 34 262 555 6611 304723

263 13148 DENİZ KARATAŞ -M 16 17 11,75 4 13 0,75 5 1 4,75 2 7 0,25 27 38 17,50 193,333 38 263 557 6634 305896

264 11107 BARTU ATAŞ 11A 2 0 2,00 7 7 5,25 12 4 11,00 0 5 -1,25 21 16 17,00 193,030 8 264 558 6639 306285

265 951 MUKADDES KILINÇ 12İ 12 18 7,50 10 3 9,25 2 8 0,00 2 8 0,00 26 37 16,75 191,610 3 265 559 6672 308137

266 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 14 20 9,00 8 6 6,50 2 4 1,00 24 30 16,50 190,660 35 266 561 6694 309294

267 0 BÜŞRA MUTLU 12 13 17 8,75 7 5 5,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 23 27 16,25 190,028 106 267 563 6706 310043

268 55742 MELİKE NAS KAYMAZ 11G 16 16 12,00 5 7 3,25 2 7 0,25 2 5 0,75 25 35 16,25 189,545 2 268 564 6716 310645

269 12365 SALİH TETİK 12 14 24 8,00 8 12 5,00 4 2 3,50 2 10 -0,50 28 48 16,00 189,260 107 269 566 6722 310952

270 13023 EMİNE COŞKUN -M 14 16 10,00 7 6 5,50 1 3 0,25 22 25 15,75 188,265 39 270 568 6747 312164

271 13013 MİRKAN ERDEMİR -M 13 11 10,25 8 8 6,00 0 10 -2,50 21 29 13,75 182,193 40 271 574 6863 318636

272 0 DAMLA KARADENİZ -M 13 15 9,25 5 4 4,00 1 3 0,25 19 22 13,50 181,568 41 272 575 6876 319276

273 0 ÖYKÜ KILIÇ 11D 13 17 8,75 5 7 3,25 1 7 -0,75 3 8 1,00 22 39 12,25 177,898 3 273 578 6920 322614

274 18086 FATMANUR KAHRAMAN-M 10 20 5,00 7 5 5,75 1 6 -0,50 2 1 1,75 20 32 12,00 177,660 42 274 579 6923 322842

275 12345 UMUT TALHA YİĞİER 12 15 22 9,50 6 12 3,00 1 5 -0,25 2 9 -0,25 24 48 12,00 176,995 108 275 581 6935 323374

276 13077 EREN BATU ÇAKIR -M 13 14 9,50 6 7 4,25 1 10 -1,50 0 2 -0,50 20 33 11,75 176,230 43 276 583 6947 324017

277 13111 SILA YÜKSEL -M 6 13 2,75 4 8 2,00 6 5 4,75 2 2 1,50 18 28 11,00 174,923 44 277 588 6972 325149

278 14059 ESMA KORKMAZ 12O 19 18 14,50 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 19 31 11,25 174,040 1 278 590 6981 325862

279 12359 NERMİN TAŞCI 12A 13 26 6,50 6 11 3,25 1 4 0,00 20 41 9,75 170,600 36 279 594 7014 328350

280 13084 FURKAN ERCİ -M 4 7 2,25 5 1 4,75 3 3 2,25 12 11 9,25 169,643 45 280 596 7027 328997

281 0 DİLARA YİGİTYILMAZ -M 13 17 8,75 6 11 3,25 8 32 0,00 2 18 -2,50 29 78 9,50 169,453 46 281 597 7030 329129

282 11149 CEYLİN KILINÇ 11E 13 13 9,75 4 9 1,75 6 24 0,00 1 14 -2,50 24 60 9,00 167,813 3 282 598 7045 330230

283 0 TEZCAN 12Ü 6 1 5,75 6 1 5,75 159,365 1 283 601 7118 335348

284 0 EFE BARBUNYA   0 0 0,00

285 0 ÖMER FARUK BEYGİT -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 1 285 606 7316 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 24,7 9,8 22,19 11,3 4,9 10,08 6,3 3,9 5,31 2,0 3,3 1,16 44,2 21,8 38,74 255,180
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BİLGİ SARMAL TG TYT 1

198,048 84,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
EDİZ BAŞARAN 120 23 16 81 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 253 544 6519 299357 % 84,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB  C bc  D dc CC D Abe DbB C bcAd   A e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADcC D e Ae  CADbaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

0,000 97,95
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
EFE BARBUNYA 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(346143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 284 605 7212 346143 % 97,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

196,730 85,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  14031
KEREM ŞAH 120 26 29 65 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 256 548 6557 301292 % 85,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bEC C BADbed CCCD AdBceaaceCDaAc  CAdB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EbD  Acb   dB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  c   Dc  d   eA      B   a  d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c   dd  b  d B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

298,080 27,28
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
MİNE TURHAN 120 56 12 52 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 47 133 2211 96417 % 27,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 0 9 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADABACCCCDEACBEDCBECCDBAE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EADDCAc CCAAdCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBa c   D Ce  eB b   BC     db          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız       aa  e BE      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 0 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

198,055 84,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13078
ALEMDAR ERBAY 120 24 19 77 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 252 543 6517 299339 % 84,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BAD Bc CCCcbAeaED    bD Ad      eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız eCEAaedAa                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız            e         Be                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a   Ce   a d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

214,405 76,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
ALİME DÜZGÜN 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 232 493 5960 270333 % 76,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADccdeCCCDEAecEDda CbedAEAdaAAeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B Eca dA   eAAcCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 8 32 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    ae ec   e e                 d       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ab    e       c  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

197,258 85,02
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13036
ANDAN YILMAZ 120 28 37 55 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 255 547 6538 300450 % 85,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 21 3 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aEacac bbAed bCCDEACaEDbacedbBAdbeCAeB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BdEAeDaAbc eddBbaDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   b       bD          Cb a      c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a            B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

231,938 65,38
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13104
AZRA AKIN 120 37 26 57 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(231049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 203 435 5179 231049 % 65,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCBebDb d CdCDEbbBEDbaECbDdAcc CcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  ED D edA eAD CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c  cE ce  b CeA     e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız bC              B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

399,938 2,98
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 92 21 7 86 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 15 314 10534 % 2,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADeBdCCCCDEAbcEDCBECCDBAEABCAABeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız eCdcDDeAeACCAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBEbBDDBD CaAAABCCDABBCACBcCCD B dAEABEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cEa EaCcE b BE CAEEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

215,988 75,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(267012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 230 490 5900 267012 % 75,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECeC BAcc A CCCaaACBED acCdbBAEeeCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daaADDdAcb aA B   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız Bdc  e                                E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız               B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

232,095 65,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13113
BERKE GÜMÜŞ 120 37 26 57 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 201 433 5174 230678 % 65,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC BADe d CCeDEACeED dEbdDBAdc b bB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c EADDdAD bCAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cB  eb                 e              EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c   bab    B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

206,025 81,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13143
BEYZA YILDIRIM 120 27 20 73 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(286247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 241 514 6274 286247 % 81,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECeC   Db ACCCdcEACcED acCdDdA   CAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ca a D e A     D  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c a          e         d  C   a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,583 61,51
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13063
CEM SÖZEN 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 191 415 4857 217379 % 61,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADd A CCCDbAeBEDbBbCbbBAddeCAAe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daEADDbAcAedAAdCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız     eD               B   d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

272,923 39,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
CEREN ÖZBACA K 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 97 240 3151 139126 % 39,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCaBADcBA CCdDEAeeEDbBECabBAEABCA BAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EADDeA eCCAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cBdDa  B             e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     a C     d c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

181,568 90,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
DAMLA KARADENİZ 120 19 22 79 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 272 575 6876 319276 % 90,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bcbECe    adc  aCCbEACBdDb  CbaaAE  b  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADc  D  aAe  aA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bb  a        e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

193,333 86,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13148
DENİZ KARATAŞ 120 27 38 55 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(305896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 263 557 6634 305896 % 86,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız dECeCcBbDcd  CCCDbAbadcCB CbD bE ebAee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız debAa becbabe  beDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B         DA        B  C              c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c caC    d d Bd d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

169,453 93,13
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
DİLARA YİGİTYILMAZ 120 29 78 13 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 281 597 7030 329129 % 93,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECbd cb   d aCd EACcEcdBECe  AdbedAed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız edacce e  dbdcBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 25 0 -1,25 % 0

Geometri 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Matematik 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız eebcaebeaedaddbBaeaAceaeadAeCDaBbdAdeBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DbecaabebeaedbcdAcdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

293,065 29,39
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13026
EFE GÜNAY 120 57 23 40 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 54 149 2376 103879 % 29,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADbBACCCdDEAbBEDCBECbDBAE eCbAebD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız Bb A  CA  edAAdCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  BE d  Bb C AAeB b   BCACB  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a  Ead E b d B  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

263,690 44,61
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13012
ELA KARAOĞLAN 120 43 6 71 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 118 282 3555 157640 % 44,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC    bBACCCCDdA BEDbBECCDBAE  CAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD CEc   ABACeADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,510 51,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13106
ELİF SILA İRDİN 120 40 10 70 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 149 347 4097 182288 % 51,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECDC Bc bd  CCCcEACBEDbBEC D AdA CAeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız        A   CAAB BD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B DB   b C       D  B  CBA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız             d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

188,265 88,33
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13023
EMİNE COŞKUN 120 22 25 73 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(312164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 270 568 6747 312164 % 88,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABbECbC   D    bCCDddbcdcaBaCbDaAdc  e B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız      D  eeBbeedDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  b                     B       a d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 4 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

226,763 68,82
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
EMRULLAH BİLGİÇ 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 211 448 5396 243193 % 68,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECeCBBAD BA CC DEACaEDbaECCD dE  CAde a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daEADDeAc b    CBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız               e      c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c    d     d B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

198,328 84,59
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13158
ERAY EVRAN 120 26 27 67 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 251 541 6511 298937 % 84,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECbC BbDd c CCeDEAdB D dcCCaaAdd CcA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   bdDDaAc  Cd e      cbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   a    aa CD         B                 B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c    b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

317,590 19,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13011
EREN AKGÜMÜŞ 120 64 19 37 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 89 1676 70646 % 19,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BA Ac CCCCDEACBEDbBECd  AdABCAAe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADDdAb  CAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBEDcD BD  DAAA CC e BC CB  de          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E bE  ec b B Bdc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

176,230 91,69
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13077
EREN BATU ÇAKIR 120 20 33 67 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(324017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 276 583 6947 324017 % 91,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC Bbab c CCe EAeaEedabCCD  b B   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daEc D ADbe   e      b EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız dB   ee   db    b     ee     a     c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     d          b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

177,660 91,35
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  18086
FATMANUR KAHRAMAN 120 20 32 68 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 274 579 6923 322842 % 91,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 20 10 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  dbeC cAcbec CeCcEddBcD dbCbD dd   Ade  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B  dD  A   b cBCeDcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız      c        e      cb   A e        d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    eE         B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 6 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 5 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

169,643 93,10
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13084
FURKAN ERCİ 120 12 11 97 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(328997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 280 596 7027 328997 % 93,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız  B EC e   bb e bC cb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   Db  AB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c  B   e    C          e A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 1 9

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 0 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

345,725 12,05
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  99942
GÖKSU CEYLAN 120 77 34 9 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 47 1050 42578 % 12,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCBbD bBAeCCCDEAbdEDCBECCDaAddBCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBeaDADdAdAdCADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBEDBDdeDaCDAAABCC bdB  C   BEaBEd  eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız abeEeDEBEeECbdeEaCbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

265,775 43,38
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13030
HANİFE SERTKAYA 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 113 272 3463 153298 % 43,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECeCBBADcBA CC DEAeBEDbBECbbdAcAeCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d aADDCAD CCAbeCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBED D  D            B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız             d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

273,895 38,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13108
İREM EYİ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 92 235 3113 137252 % 38,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECDCBBADbcACCCCDEAeBEDbcdbCcdAEdBCAABAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEAaeCADbCCAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız      D B    eA  C    B   B da  d      d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

305,613 24,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
KEMAL FINDIK 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 118 1987 85681 % 24,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDCBBA A c CCCDEACBEDCadbbDdAEABCbAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADDdADcCCAbBbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız Bc  aaaBb  De eBCC  BaCACB     BE    BEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

182,193 90,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13013
MİRKAN ERDEMİR 120 21 29 70 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(318636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 271 574 6863 318636 % 90,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECe         CC eaACBEcbdb ebBAdAd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDdaac DeAed   DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 10 20 -2,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 10 30 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız dbdedbceab                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 5 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

214,868 76,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13144
NAZ ÖZTUNÇTEMUR 120 28 13 79 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(269390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 231 492 5944 269390 % 76,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECDC   cc   CCbaEAe EDCa   bBAE  bA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  bD D AB    D  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    Bc        e         e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

285,755 32,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13048
NESİBE UÇAR 120 52 12 56 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 70 181 2650 115610 % 32,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECbCBAaDABAaCCCDEACaEcCBECCDdAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADca c DdAe    DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B cBE BD     DA   C    B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

0,000 97,95
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
ÖMER FARUK BEYGİT 120 0 4 116 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(346143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 284 605 7212 346143 % 97,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız a                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız         a                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,128 61,83
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13064
RECEP ŞEN 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(218492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 192 416 4881 218492 % 61,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC    edb CC bEACeEDCabbdDcAdAeCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADc E bDdABA CdDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız                 d      B   d C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız                 B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

201,283 83,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13126
SAİME GÖVŞEN 120 25 20 75 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 247 531 6422 294241 % 83,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız Ad ECeC      A bCCcEde  c d CbD dd  CAea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A      e  e   c     bE aE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B     B            C   BC C  C   B     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Ca d                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 5 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,875 46,32
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13069
SELEN İNCEOĞLU 120 48 31 41 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(163712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 124 296 3689 163712 % 46,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeC   ccddCbCdcEACBEDCadCCDBAEAaCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  DBCEc DaddbCdcDbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBB D    D eeA        e          b   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC a c dd     ecBCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

219,995 73,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13121
SEVİLAY ATIŞ 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(258506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 222 475 5715 258506 % 73,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeC   aedACCC DEACBEDdB CbDBAE BeA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Ac d cd aeBd C D CB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız e   b  a   ee                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC   bad    a c B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

232,323 65,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
SILA GEZEK 120 38 29 53 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 200 432 5157 230087 % 65,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bE cC BbDbBA CCCDbAecEDdBEeCD AE BCAdeA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   bAaeaA  aCd BCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız     a D   a A        B    b e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a  aCa   a d Bb EEc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

174,923 92,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13111
SILA YÜKSEL 120 18 28 74 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(325149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 277 588 6972 325149 % 92,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 13 21 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bc Ea C   D  A CC  dc  a       c cd beba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aadd  eDde   b D b D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    ca     c      BCCa    AdB     B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız      D       beE    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 4 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 2 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

242,185 58,42
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13095
SILANURÇEŞMEBAŞI 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 179 394 4619 206455 % 58,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC   Db d CCdDEAdBEDdBECbDdAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdaED  bAeA dADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız                        d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

205,248 81,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  87204
SUDENAZ BAYKAL 120 26 17 77 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 242 516 6304 287665 % 81,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABdECeC   abce CCCDbA BEDbBECbDdAccBCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AacdE   dAB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

286,515 32,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
SUNA TAŞDEMİR 120 54 20 46 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 68 175 2608 114297 % 32,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cBEECbCcADDbcd CCCDEACeEDCBECdDBAdABCAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBCacADeABACCADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BBEDB    a ab A        dCB  B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        d    e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

196,018 85,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13134
TOLGA KAPLAN 120 29 42 49 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(302288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 260 553 6574 302288 % 85,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECDCdBbabeeeCCbDEAeaaDaBdCaDBAbddCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dCEAacCAceCeAddCeDbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 10 20 -2,50 % 0

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 1 12 27 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız ca   b e cdb         d     de       d bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

220,910 72,59
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13040
TU* A ÇELİK 120 31 16 73 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 220 471 5670 256516 % 72,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BA AcA CCecbcC ED aECCD A ABCAeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   aAa  A    A  bBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız      ee              B   B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      a      d a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,038 46,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13141
YAĞIZ ÖZHELVACI 120 44 16 60 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 129 308 3727 165536 % 46,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECDC BADbBA CCCDEAbBEDCadCbDaAE  Cbce e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADeCADb  AABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cB     B  Ca  b      B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

336,803 14,32
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
YAĞMUR KAPLAN 120 70 17 33 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 58 1213 50604 % 14,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADABAC CCDEA BEDCBECCbd EABCAeB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCaAD CAc CCAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBE c aB c  d e CC  BB AC  C   B     B B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız   CbcbCcE  AB BCAdEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

244,535 56,85
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  98420
YASEMİN TUTAL 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 174 386 4510 200892 % 56,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC  DabcdCadCDEACBEDbBbCbDBAd  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd bc D AB C   dCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız         b D   d   C    B      ac        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCDE D d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

232,890 64,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  81288
ZEHRANUR BOZKURT 120 37 24 59 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(228748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 199 431 5125 228748 % 64,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBBA bBA CCdDEACBEDCadCbDccEceCAAed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daaADDCAc  dA eCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cB b   e   cA A  b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

245,238 56,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  13070
ZEYNEP ÖZBAY 120 38 11 71 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 170 381 4470 199184 % 56,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BA bBA CCbDEACBED B dbDBAE  CAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EAa CAbe  d BCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız           C          B  C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

359,380 9,05
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MA  -  13135
BERİL GÜVENLİ 120 76 11 33 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 33 819 31980 % 9,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECaCBBAcABACCCCDEACBED abCCDBAEdBCbABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEAaDCADACCA  CBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB DBD d  CbA A  C  BBCACBA C        B B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E   C    CdB BdA E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

271,423 40,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MA  -  13110
BÜŞRA ÖZDEN 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(141999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 99 245 3217 141999 % 40,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCB DcbBAbCCCDdAbBdDCBbCdDBAE dCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADcCEDADaABdCCA ACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız e    c  C   C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dC b bc     b   B  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

210,703 78,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MA  -  13165
GAMZENUR ÇINARLAR 120 28 17 75 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 236 504 6105 277568 % 78,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC   Db A CCCDEAaBEDCa CCcdAE  CAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cbabEbeDeA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız cc d                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

196,375 85,38
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MA  -  13087
İBRAHİM AKAN 120 29 42 49 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 258 551 6564 301745 % 85,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECed BbDb d CCd bACBEDbaECbcdAdcdbAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dbbcaDCAcAbdAdBdBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    ca e  dee  A                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E edbd b d a B   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

271,385 40,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MA  -  13079
İLAYDA ÇINAR 120 46 7 67 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 100 246 3220 142066 % 40,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBeD cBAeCCCDEACBEDCBECbDBAEA CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  a b  ABA CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

324,100 17,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MA  -  13024
MUSTAFA YAMAN 120 67 23 30 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 76 1514 63382 % 17,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCB DaABACCCdDEACeEDddb bD AEAeCA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADcd DAD AeACCdDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBB bB bDb CDA ABCC   BCACB CB        B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Ca  aDEBbc  C e Be  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

305,830 24,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MA  -  13115
NİL TURB 120 59 14 47 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 116 1976 85379 % 24,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bECDCBBADdBACCCbDEACBEDCBcCbDBdE eCAAeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   dADD ADb CA BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB D   B  C A A  CDA B  CB dCD  c      B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

310,008 22,60
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MA  -  13060
ONUR YILMAZ 120 61 17 42 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 105 1868 79868 % 22,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADABACCCdDEAbBEDbB CbDcAdbeCAABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADDbAb CCAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBdbaDDBb C                 CD         a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      CCc  C BEB     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

273,668 38,96
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MZ  -  13092
SENA KIŞLALI 120 47 9 64 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 95 238 3123 137672 % 38,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCBb  eB  CCCDEACBED BECbDBAE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD d D DCABACdADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B aB      a       C    B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

257,878 48,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-MZ  -  13047
SUDENAZ ÖZTÜRK 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(170280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 138 321 3839 170280 % 48,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCB ebABc CCCDdAdBdDaaECbDBAdbBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB bcbDdABAeCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c            D         a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Ce E cEd  E     B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

230,398 66,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11005
BEGÜM KIRTOK 120 41 45 34 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(234659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 205 438 5239 234659 % 66,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECeCabDeAaACeddeEcecdDdabCabBedA CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD ddbbeeAB CCeDbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   aBEaa a ba  dA B     BC  c     d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CbcE DEB a ad   BdAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 7 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

244,653 56,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
BUĞU ÖLMEZ 120 42 29 49 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 173 385 4505 200575 % 56,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECDCB  DAdA CCdDEACBd     C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADebdDAceABdbdbDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B    b     B c A  CC ABB eCBA       b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız db d b dab CeAebed c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 1 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

247,495 54,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  9
CEYLİN KIZIL 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(193950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 166 373 4353 193950 % 54,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız  BcECDCBb cbebaCCCDEACeEDbB CdD dE  CAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız   daE ADaAed d D CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BB D Dda  e     CC   BC  B     B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

276,550 37,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  18001
DİLA BOZKURT 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 87 224 3012 132176 % 37,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADbcA CCeDEACBEDCBECbDBAE  CAAe a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B  AaDdAcb eAbBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBa  DDB   D A B C   B  CB  d  d       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      e b  b e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

195,003 85,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
EBRAR EFE 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 261 554 6595 303692 % 85,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC dAD Bc CebDbAaB  ba CdccdEdcCAee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d bAcDdAaAbC   CBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    bBe aa                c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız               B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 5 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

248,943 53,94
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
ECRİN KABASAKAL 120 45 36 39 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(190621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 156 362 4273 190621 % 53,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız be EbeC eDe  A CCbDEAbaEDdacCdDaAdAdbAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADeb ceeCAed CeDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız aea  D  CeDBCDb e  CDABB   BA a  dE A  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dd   b          B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

253,555 50,91
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11181
ELA GÜL 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 145 341 4039 179922 % 50,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABbECcC A  bBA CeCDdAeeEDaBcCbaaAE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADcaEccDaAB CCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  BEDeDe a CcA               aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  C c   a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

293,210 29,33
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  47406
ELA SEVER 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 53 148 2372 103663 % 29,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız  BEaCDCB DDeBAeCCCDEACcED B CbDBAE BCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB aD eeABACdAbACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BaaBbDB CeD CD A B           eB   E A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız      D d         e d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,500 46,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
ELA YILDIZ 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 126 301 3704 164532 % 46,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız  B EC C  D c c CC DEACBEDbBcCCDBAEAaCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A B   bD AB  CADbCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B eB  d C  B DA          dCB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

288,650 31,39
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  49196
ELANAZ ETYEMEZ 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 63 167 2546 110926 % 31,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCBAD b ACCC DEACBEDCdddbDBAE BCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD C ce aABA dADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Ba B DBDCeD C eA B       d    B   E A  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C   b  dca   b   e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

287,465 31,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
ELİF BAYRAKTAR 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 66 171 2583 112813 % 31,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBAD ABACbCCDEACBdDdBECCDaAEAebAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaBdEacDdABACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B    D       e  d      B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Cb E                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

300,253 26,39
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
ELİF EYLÜL YILMAZ 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 44 128 2131 93246 % 26,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCB  Db d CCdDEAC EDCBECCDaAEAB  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cD  EDcDdABA C DAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 0 24 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    BEDB   DBCD  AB CDA B   B     B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCcca  d         e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

244,858 56,62
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  14043
EMİR EFE GÖNÜL 120 46 45 29 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 171 383 4492 200107 % 56,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeadBbDdBdCCedcEcCBEDdBbCCDaAaceCAABb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dabcD  eccdCAcdbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 9 8 10,75 % 36

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBEDeDcBa CcAb B bD  BdA B db  d       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız Dc eECde C ed d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 6 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

216,973 74,95
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
EMİR EGE BOZTOPRAK 120 33 30 57 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 227 486 5855 264888 % 74,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBaECcCd bD  cCCCCDEACB  a E b aAE     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bDdCac DaAe bCdDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bc ac   e   Ce           A    a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız deaa e c        Be E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

262,018 45,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11102
EYLÜL * ND ÜZ 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 123 291 3632 161309 % 45,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBA bBACCCCDEACeEDCdECCDaAbAeCAABb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  CEADadAc  eAA CBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  d                   B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    ca         Be   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

294,958 28,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  87870
EYLÜL BAYRAKTAR 120 55 13 52 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 51 143 2305 100970 % 28,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC   D B CCCCDdACBEDdBbCCDdAEA CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB  DbDCABA CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız d a         aDA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dCDE   a    C ebBCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

277,440 36,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11044
FATMA CEBECİ 120 52 24 44 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 85 218 2968 130470 % 36,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cBEECDC A  dBACCCCDEACecDCdaCCDBAEeeCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB  D  CABA CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BcB  D  d b e Abeee e  Ba  B  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC c a e    e    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

196,483 85,35
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11050
GİZEMNUR ER 120 29 40 51 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 257 549 6562 301613 % 85,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCdbeDccc aCCDEAdaEDCB CbDeAEABCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cbBeaaebdc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız ceeBdcBee                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Cababbaacbd e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

302,675 25,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
GÜLÜMSER KARABIYIKK 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 41 122 2070 89769 % 25,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBBADABACCCCDEAe EDCBbCCDdAEABCAAeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız caEADDbADA CAA CBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız          aC          B ACBA  e B  A A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  ca  b    C   B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

197,293 85,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  10019
HALİME KAYA 120 25 25 70 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 254 545 6535 300393 % 85,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECbC BAaA A beCbEd  Ec a  ecB E  CA  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    bD de bbC   CeDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  c                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cECbEade  C d c  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 4 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 3 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

257,015 48,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11129
MAHMET RAUF KASIMOĞL 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(172197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 139 325 3883 172197 % 48,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBcECeCeAcDb ACCCCDEAaaEDdBbCCDdAEceCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdCEDADbABb deDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BbBBEc  C                     d       d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız      b d    e D Be b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

240,815 59,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  14053
MERT DENİZ BALCI 120 38 18 64 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 183 399 4702 209804 % 59,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABcECaCe eDABc CCCDEAbB ead CaD AE   A B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADebEDcDCABACaeDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    c eE     a   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,793 63,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11036
MEVA VURAL 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 198 428 5021 224183 % 63,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECaC e  bBA CCCDbACedDCcEedDaAEe CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  EDcDdAeA CeDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BeB d        e      a  Ba bB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız   ac  a  a  eA  ed  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

304,760 24,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  14075
NEVA YERLİYURT 120 58 11 51 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 39 120 2009 86875 % 24,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBAD BACCCbDEACBEDaBECbDBAEAaCAABbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEcDD ADACCAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BcED bDc    A e  C   B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

243,488 57,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
ÖZLEM AYTEKİN 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 176 389 4557 203357 % 57,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDCBBADbBd aCCDEACBEDbBECCbddE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  bEAaDdADc dAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız adcceacaDB                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E  cbC             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

286,403 32,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  40746
SERRA ÖZMEN 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 69 176 2614 114497 % 32,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB aCeC  eDbBA CCCDbAbBEDaBdbCDaAEcBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd EDADeAd  C DbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBB DaDC ca DA e  C   B ACB d E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C  E bEd    e   ce  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

204,478 81,78
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11035
SUDE DÜZGÜN 120 27 23 70 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(288993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 243 517 6335 288993 % 81,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECaC BAD BACbdCDEAeB  ba aba dEbB   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daEAaDbADceC  BCBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a b  d     d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 6 9

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

221,060 72,49
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  14050
SUDENAZ AKGÜN 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 219 470 5661 256167 % 72,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC ebbbBA CCCDdACBEeda CaDaAE  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD d cAb Add dAD CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  a   a  d    e  A      B     e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız   ca  a  a  e    C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

206,565 80,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11061
SUDENAZ YAĞDIRAN 120 30 31 59 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 240 513 6256 285274 % 80,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EdCeCccbDcBACdCCeEACBEDbabCCDaAaABecABAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B aADaeAD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız adbec                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cabcEed     d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

282,155 34,49
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11093
SÜEDA COŞAN 120 54 26 40 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 79 200 2797 121881 % 34,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABbECeCBb beBAeCCCDEAaBEDCBECCDaAcABCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB aDbDCABACaADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BBa   dD                     a     E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CbccC EddcE d e BCb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

267,205 42,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11196
UMUT EGE ERBİL 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 109 265 3407 150403 % 42,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECaC BADcBcCCCdDbAbBEDbBaCCDBAEABaAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dCEADDeccACeAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B ba bBD a A    b   B      d   b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E  aaeb  d d Bd Ed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

247,688 54,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
YAĞMUR GÖKTAŞ 120 40 16 64 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(193505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 164 371 4343 193505 % 54,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECaCBe DABA CC DEAbB DCadCbD  E  CbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  D   cbc AB  CADAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  B    be   cA        BCA    a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  b                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

194,220 86,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  0
YİĞİT ÖZSOYLU 120 28 41 51 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 262 555 6611 304723 % 86,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC  eDbdcCbbCDaAeadDaacCdbBAdeebcAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADeaEcAaeABd acDAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız db c ccd  c b   BbAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 9 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 6 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,295 67,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11  -  11185
ZEHRA AKSU 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(239623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 206 442 5325 239623 % 67,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADbedaCC cEAbcaDbBECbDaAEABCbABeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B  d  d abCbddBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız ae    c  B   d   CDc                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,373 46,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11A  -  11130
ALİ ANIL ERDEM 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 127 302 3712 164808 % 46,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECcC   DAdA CCCDEAeBEDbB CCDaAE eCA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  DBe DbDCAB Cb  A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  c      D  D    C    e     CBE  E    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız d      d       b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

193,030 86,67
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11A  -  11107
BARTU ATAŞ 120 21 16 83 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 264 558 6639 306285 % 86,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdbdceDCABcdC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bb     a D  CDb e CC   BC CB  BE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ea a bd             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

246,268 55,69
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11A  -  0
ECEM ARSLAN 120 43 30 47 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 168 377 4414 196800 % 55,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC eeDcBACbCdaEc eE CBaCdD AEAdCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız c caaDADbAeAbaAabCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız     E  D ebaC           CACBA       Ab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız     ab e    e   a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

335,845 14,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11A  -  507
EDA KARABENLİ 120 70 18 32 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 60 1232 51506 % 14,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABdECeCBeeDABACbCCDEACBEDCBECCDdAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBCEDAD ABA CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBda   CD a  A eB     cC     cE B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC E aad  E b eEBdAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

289,415 31,03
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11A  -  11103
KEMAL HORUZ 120 56 25 39 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 58 160 2519 109669 % 31,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeCae ebcACCCCDEACBEDdaECCDaAEeBCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBCEcADeABACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BBc B e   ee b  aC   eC   A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC c eEB    e   B  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

285,625 32,77
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11A  -  14044
ŞEVVAL GÜZEL 120 52 13 55 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 71 182 2653 115816 % 32,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBBAD BAbCCCDd CBEDCB CCDBAE  CA BeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   dADD AD  CAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBa  D B      A b    B  C   dD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    ca  e  e   BC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,060 46,83
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11A  -  0
TUNA ÇOKSEVER 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 128 307 3725 165503 % 46,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC   bbcACCCCDEACBEDCBdabbcAdcdCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd aeADeABA CdDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eD Ba  bC   C b ABb    BaA B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız      a              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

268,915 41,59
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11A  -  11146
ZEYNEP KÖROĞLU 120 46 11 63 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 104 254 3323 146991 % 41,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECDC   DbBACaCCDEACBEDCB C DBAEAeCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDc  DADeAddCCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B                              a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  C              Be  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

236,825 62,03
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11B  -  11098
ASLI ELİF ELBİRLER 120 41 35 44 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(219205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 193 419 4903 219205 % 62,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBaECeC  eDcBA CCCDEAbaEDaadCCbBAE eC AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD CEeA eABd dAD CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bc d   e  a    b       e Ab dbeE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ebbc e a    b e dCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

286,710 32,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11B  -  0
ASLI OSMANBEY 120 56 27 37 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 67 174 2600 114012 % 32,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBcDABA CCCDEACaEDCBECCaBAEABCAAeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daEAaedADeCCAABCBDeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız         bcC d A  d    Cd   d e  E A bBEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E  a e   d d Bd E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

217,003 74,94
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11B  -  105
AYLİN ÖNİZ 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 226 485 5851 264824 % 74,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC     BA CC DEAecEDbBECbb Ad BCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  ac  bA d CdDbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  c           e                   d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız e  d   d         e E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

212,168 77,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11B  -  2136
DERİN YETİŞEN 120 39 61 20 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274770.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 234 499 6038 274770 % 77,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bEbeCBBAbbBAaCCeDEAbBaDbBcebDddad a*ABce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BabADDCecebbAAdCeDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 17 9 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 17 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız adbcebDaceCcAdeedb ca C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DbdecadDbeCAdcBdeEba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

227,045 68,62
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11B  -  11137
DURU ALTIPARMAK 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 210 447 5386 242513 % 68,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC  eDdeA CCCDEACBdDbBdCabcdbABCAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBadb c Add CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

238,208 61,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11B  -  11155
İLAYDA YAKŞE 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 187 409 4818 215860 % 61,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aEbeCdBADb dCCCCDEACaEDbBECbDaAEceCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EAaDdAccbaAAcCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız      b  bBC c A   b    d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  a  abd     B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

316,870 20,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11C  -  11032
AYŞENAZ BALTAŞ 120 64 19 37 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 91 1696 71496 % 20,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBAbDAcAaCCCDEAbBEDCBECCD dEABCAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdC aADdABdCCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  DBBa a C b  DAA       BCAC AdB  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    E b d    e e Be  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

225,968 69,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11C  -  11176
MELİSA POLAT 120 40 45 35 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 215 453 5438 245033 % 69,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC AcDbcc CCdDEAaaEDbBdCCDaAddBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd bccDeABdbbADACcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 12 15 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız aa d c e bceb  eAcCeD                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ee   bd c aa cD Beed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

258,065 48,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11D  -  461
AZRA GÜNAL 120 48 35 37 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 137 320 3830 169872 % 48,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECeCBBcbeBACCCCadAbBEDaadCCDBAdABbbABbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BeEADDeecdCCAAeCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B     Bb C A ec b   eC  B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    aae bE CdBEBd   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

177,898 91,29
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11D  -  0
ÖYKÜ KILIÇ 120 22 39 59 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 273 578 6920 322614 % 91,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC dAcbcd bbC bceBEc a CbbBAE  Cbc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   ddcbCAD eCdAe          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız dd      b Cebc              e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız Dc cad  d e   Be E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

255,130 49,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11D  -  240
ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 144 337 3971 176441 % 49,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCB  DbcA CCCDdACBEDbB  CDaAEAeCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD aED edABACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eecd                   B     Cc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        d a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

273,838 38,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11E  -  10018
BELEN SARI 120 46 5 69 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 93 236 3118 137366 % 38,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABcEC C A  ABA CCCDEACB DbBbCdDBAE  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD     D AB    DAC D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  D      C D CDA   C    B   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  C                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

167,813 93,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11E  -  11149
CEYLİN KILINÇ 120 24 60 36 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(330230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 282 598 7045 330230 % 93,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ba E eb AeDbdc CCCeEACB  a   eDaAd   A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AbB ca  CAed  d      b aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 19 5 1,25 % 4

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 6 24 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bccad ceCecade AAe beA ebAda bcc d  d d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 14 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız bbbb badbe Cabb  d d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 2 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

220,080 73,10
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11E  -  1172
ORHAN BAYKAL 120 34 30 56 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(258340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 221 474 5714 258340 % 73,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC BdDcdd bCeDdAbeEDdBEba BAEdeCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BadADDaeDebdd cCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız Bc   ebBD  e A       B c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,488 51,60
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11F  -  95
ALANUR DEMİR 120 47 37 36 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 150 348 4098 182338 % 51,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDCBBADb ACCCCDEACBEDCBbCCDdAEddCAeebb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BdEdDDecbACbAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız        B  a  c c Cb  ebd           d  bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız bb a aee  e d ceAdEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

248,850 54,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11F  -  14039
AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 120 47 43 30 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(190821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 157 363 4280 190821 % 54,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCBe cAadCCCbDEAeBdDCacCCDBdc BCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADcaEcbDCcBdCdADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  d    d a C   e      aaACBb cE dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ba adaEddeE d  daCbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

216,778 75,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11F  -  14069
AZRA TUNCAY 120 33 30 57 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 228 488 5869 265324 % 75,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AaaEC C   bA AbCCCbEACBdDed Cdb Aa  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD aa e  ABA CcDbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız         C e  b  d      ab  e  d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eC c   d    b aEce  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

246,263 55,69
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11F  -  14045
BADE GÖREN 120 43 30 47 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 169 378 4416 196808 % 55,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCBeecbBACCCCDdACBEDaacCCDaebA CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AacaEDeDCABd dADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bea     C a            B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız d  c   d bE d   Bd c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

239,773 60,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11F  -  21175
BAHATTİN TALHA ÖZEN 120 42 36 42 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(212248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 185 404 4759 212248 % 60,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC abDbBbaCCbaEAdeEDbaEabbBAb aCAABA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız aaEADDCAcbbCAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB Daca D  a be    A  C d             EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız caCbaCb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

189,545 87,90
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11G  -  55742
MELİKE NAS KAYMAZ 120 25 35 60 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(310645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 268 564 6716 310645 % 87,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABbECeCddeDcBd CCeDdcC dc a CCc bE  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A  d bdDeABde    Ce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    Bdc D    bc         c    b d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız e a bb B    d   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

273,645 38,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

11G  -  14055
SENA ŞİRİN 120 51 25 44 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 96 239 3124 137721 % 38,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BbcbBc CCCDEACBEDbBdCCDBAEAaCAABAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BdEbDcaADbCdAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  Bc                 B adb    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      aC Ea   dBacEEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

268,643 41,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  88748

120 46 12 62 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 105 256 3342 147532 % 41,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC  eDcBA CCCDEAbaEDCBEaCDdAE dCbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   c e ABA CAD CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  B   DC  BCDd            B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

325,253 17,60
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14024
AÇELYA IŞILAK 120 67 21 32 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 19 72 1487 62181 % 17,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCBbaDABAaCCCDEACBEDbBECaDdAdcdCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADedEDAbCABACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  cBBce DC b CDA  BCCDABBCd B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    E bEd        BC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

262,278 45,49
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  61876
AHMET E YILMAZ 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 122 289 3616 160755 % 45,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADedA CCCDEACBEDCBECdD AEAaC ABee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız eb ADDCADdCCAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız c                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c   Ca   b d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

253,533 50,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  64742
AHMET GÜRLER 120 40 8 72 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 146 343 4043 179975 % 50,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDCBB D Bc CCCDEAeBEDaaECCD Ad  CAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EcDD Aa   AABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B                       B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız             d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,888 51,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14017
ALEYNA ERGÜN 120 42 17 61 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 147 344 4075 181434 % 51,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADbcA CCCDdAbBEDdBECbDBAEcBCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BaEADe AccC AdeCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız a      D    d B  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

296,263 28,03
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12348
ALEYNA YAVUZ 120 56 15 49 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 48 137 2269 99073 % 28,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADbBA CC DEAbBEDCaECCDdAEbdCAAe D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız a EADDaAD  CedBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB     Bb CDcA       B   B  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız       C E d B B    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

392,100 3,82
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12097
ALİ EGE YÖZDEMİR 120 89 20 11 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 19 377 13513 % 3,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBecDbBdCaCCDEACBEDaBdCbDBAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaBCEDcDdABACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBEDB CebBCbAAABCCaABBCACB CBE BEbA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC ECDEd  ECb b Bd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

232,005 65,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12340
ALİRIZA TİLKAT 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 202 434 5177 230897 % 65,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB Eb C eD c   CC aEAbB DCBdCdDdAd  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bDB ED  dABd C DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    B    b b Cb e             d        A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  C                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

255,480 49,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14072
ALYA ERTUĞRUL 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 143 334 3956 175662 % 49,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECDCdAeDeBACCCCDEAbBEDaBcCCbBAcAcCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDcaacADaABA CAcACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c Ba    e   b c c      Bb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız e    b e    ac  BC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

262,858 45,13
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12294
ARDA GÜL 120 44 12 64 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 120 285 3589 159486 % 45,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EC CBeD ABAdCC DEACBED c CdDcdE BCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cD C DADdAB       B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  D      b a C A        BC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CeDE D          B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

356,860 9,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12262
ASLI NAZ ABALI 120 75 10 35 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 39 859 33838 % 9,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBbDABACCCCDEACBEDbBECCDB EAdCAABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EADDCADAC AABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BcaDBDDa BC   A      B      C  B   E   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    DEC  EC  BEce EEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

279,023 36,10
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14001
ATAKAN COŞKUN 120 55 35 30 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 82 212 2907 127588 % 36,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cBEEaeCBbDDbcAbaCCDEACBEDCBECbbdAEdeCAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDabEc DaABACbADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BeacdbBDC DBCceAABCbD  B      c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ebcc DEd        B  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

256,740 48,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14018
AYÇANUR KALP 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(172779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 141 327 3894 172779 % 48,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADbcACaCCDEAbBEDCBbCdDcdEcBCbAeb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EcaeeeDdeCAbBbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B    bBe CDA        B  C              a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E b C    d B e    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

263,773 44,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
AYSİMA YOLCU 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 117 280 3550 157464 % 44,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCBeDDbBAaCCCDEAdBdDbBECCDBAEABb Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADabEce CAeACdbDAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B aB    C   d          B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  Ccc  Ee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

315,605 20,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12030
BERKAY ÜNAL 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 26 96 1728 72950 % 20,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBBADeBeCaCbDEACeEDbBECCbdAE dCAABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADDeADACCAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB ce  B  CeAAeB     de C   C  d      EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cE bECC   e   BC E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,895 63,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12049
BEYZA DÖLEŞ 120 36 17 67 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 197 426 5013 223918 % 63,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCB e bdAdCCdDEACBEDCBEebDBAEdeCAde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız       bDdAeACbeDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız             C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

262,288 45,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14049
BURAK YURGA 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 121 288 3615 160741 % 45,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABdECDCB  beBcCCCCDEAdaEDaBcbCbBAbceCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aad dDADdABdC eDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B aBa B e   C A      A BC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız   c           e Ba E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

190,028 87,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
BÜŞRA MUTLU 120 23 27 70 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(310043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 267 563 6706 310043 % 87,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC Bb dB   Cacace EcCaECaadeEA bAee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EA DeA   a   dBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    c e                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız e  c        B Bd E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

247,148 55,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14074
CEREN ŞEKAR 120 40 16 64 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(194767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 167 374 4371 194767 % 55,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCB bDbB CCCCDdAbBEDCB CCDdAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aba bDd CABA dA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız           a     e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  Ccc        C   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

218,805 73,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12311
CEYDA DEMİRHAN 120 30 15 75 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 223 478 5770 261102 % 73,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BA c A  CCDEAd dDCaEbCbcAE BCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  aacDc eD   A eCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız           C               A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

226,128 69,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12127
CEYDA POYR* 120 32 13 75 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 214 452 5431 244661 % 69,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC   DAcd CCCDbAeBEDdaECbD Ad  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A      eCA A   DdCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız             Cc         e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

273,740 38,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12373
CEYLİN ÇİLİNGİR 120 47 8 65 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 94 237 3122 137546 % 38,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADeB  CCCDEAbBEDCBECCDBAEAeCAABe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d E aD A  C AABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız a        BC           C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

243,730 57,38
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14025
CEYLİN ÖZCEY AN 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 175 387 4549 202797 % 57,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADbBcCCCCDEAaeEDdBECCbBdEddCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BeEADDaAcb  A B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız           d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız e  Dcbe   a B BC   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

273,928 38,83
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14071
CEYLİN ÖZKUYUMCU 120 49 17 54 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 91 234 3112 137208 % 38,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADbBA aCCDEAbBEDCBcCCcaAbAdCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız e EAaDdAc CCAdBbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız a     DB  CDA   C  A BC C    e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

225,605 69,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12183
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 216 454 5452 245864 % 69,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBbECDC AeD  d CCCDEACeE bBcCCD Ad  CAde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd Ebecd B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B B       b CD A        b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC               d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

413,920 1,78
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12200
DEHA AKYOL 120 96 19 5 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 10 200 6302 % 1,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADcBACCCCDEACdEDCdECCDaAEdBCAABAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADDdADACCAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 6 0 22,50 % 75

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBEcaDDBDBCDAAeBCCDdcBCACBACCe BEd c eEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DE DcCCcECCAB BdAEED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

314,428 21,05
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14009
DENİZ ŞENKAL 120 64 23 33 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 27 97 1754 74395 % 21,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECedBeDDABAaCCCDbAbBEDCacCbDBAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADabaDADdAeACadDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBdc   eD CDA   CC AaB A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    EbD B    C D BdbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

267,905 42,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14052
DERİN ŞERMENT 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 106 261 3375 148988 % 42,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCBBADbBAeCeCDEAeBEDaBEdbDdAEAeCAABdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ebEcDDdAc  dAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız        B  CDAbe      B A Bc C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    eEe    C e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

312,513 21,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  38380
DİLA YÜKSEL 120 65 29 26 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 30 101 1806 76682 % 21,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADABAbCCCDbACBEDCBbCaDBAbABCAABdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEAaD A cCCAbdbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 10 7 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cBE   DdbBCeA eBda  BdCACe CaD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ac c eC   C BbBebEE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

354,863 9,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14003
DİLVİN YEĞEN 120 77 22 21 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 41 895 35303 % 9,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECDC eeDbdAeCCbDEAeBEDCaECCDdAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa bEDADdAdA CADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBEeBDbeD CDAAABC   BBCACB dB  B   c B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CbDEeDEB  ECC   BdA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

277,280 37,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14005
DOĞA SOYLU 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 86 219 2971 130773 % 37,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADcBAaCCCD AbBEDdBECbaaAE BCAABeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EcDDdADAC AAdCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  Ba c ccD C Ae B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,908 61,29
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
EFE BAYRAK 120 36 14 70 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 189 411 4837 216591 % 61,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEEaeC   Db A CCCDbACBED aaCb cAa dCA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  EDADCABb CdDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız             C          B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

314,413 21,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12384
ELİF AKALIN 120 63 18 39 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 28 98 1757 74414 % 21,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADeBACCCdDEACdE CBECCDdAEABCAABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız aCEADDdAeACCAdBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız dBd    d  C    B C  BBCACB     BE    B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      e    b d    E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

238,075 61,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12042
ELİF AKSÖZ 120 37 17 66 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 188 410 4828 216206 % 61,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECDC  bDb A CCdDdAC EDCB bCDBdE BCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  dc  dABACbcDbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız           b C          B      B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        d        B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

227,798 68,12
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14077
ELİF ARİÇ 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 208 444 5349 240739 % 68,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız  BbECeC  eDAcdbCCCDEA BEDdBbCdbdAEAdCeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa bE   dAddCdbDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c       C              B    c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        B    d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

235,330 63,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  65920
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 36 17 67 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 195 423 4986 222844 % 63,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABdECDCa ebbBc CCaDdACBEDbB bbDaAEcaCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   D   ABA CADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız                        B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız a           d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,905 61,29
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12286
ENES AKYOL 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 190 412 4838 216604 % 61,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCBbeDbcAaCCCDdAac DbBaCCDBdd  CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cD dbceebAe  aADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız abeBde  C D CDA e C    BC     B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCed   d      e  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

198,888 84,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12408
ENES ATKI 120 23 15 82 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 250 540 6500 298068 % 84,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EC C    e d CC              aAd  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız baB EcdD ABAbC D CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız a aa                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dCa                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 2 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

275,600 37,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12080
ERAY AKYÜ Z 120 49 15 56 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 88 226 3045 134000 % 37,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECeCBBdDAc  CCbDbACBEDbBECbDBdE  CAdBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EAD  AD  CAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B   DeB BCDA ec C   BC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

353,653 10,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12086
ESRA ÇATALBAŞ 120 74 10 36 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 42 915 36202 % 10,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCBAeDABACCCCDEAbBEDCBEdCDcAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBbEDADdABACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDaB D DC DBC AAA  CD  BC C A a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        B        BdA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

222,720 71,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12155
FATMA ÇEŞMECİ 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 217 464 5572 252459 % 71,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BAc  daCCCDEAbaEDbBbCdcaAEc CAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  adcbDCAc  C  eCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız           Ce         B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     Ea    e    e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

375,925 6,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12052
FATMA SELENAY VURAL 120 83 16 21 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 26 564 21471 % 6,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCBADDABACCCCDEACBEDCBECbDBAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBbEcbDeABACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBd BDbDDBCebAeBCCDb BCACB  a  BE   Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dC    E   E e    CAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,000 46,86
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14067
FATMANUR KARAÇAY 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 130 309 3728 165605 % 46,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC   DbBA CCCDdAeBEDCBECdDBAEA CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   c DacBA CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız             C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız       cd        B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

207,903 80,04
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  86090
FATMANUR ÖZERLİ 120 27 18 75 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 239 511 6206 282854 % 80,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECDC       aCCCaEAaab Ca  Cb dE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız c   abbDaeB CC DbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız         b                 Cd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

298,118 27,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14015
FERZAN YILDIZ 120 56 12 52 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 46 132 2210 96361 % 27,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECDCBeDDcBACCCCDEACBEDbBECbDdAE eCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  DBCEDADdA dCCADAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BB    C   C          B A B  B  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

250,685 52,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12290
FURKAN TOPDEMİR 120 40 12 68 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 153 352 4187 186448 % 52,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BAbc A CCCaEACBEDdacC DBAEABCAA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ddEADDdeDAebAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız           C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

241,338 58,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12356
FURKAN YAŞAR ZENGİN 120 36 9 75 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 181 397 4681 208487 % 58,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız  B ECDC    cBA CCCDEA BEDbBdCCDaAd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD CEeADaAB  CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız   c              e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

258,385 47,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12082
GÖKÇE OĞUL 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 135 317 3804 169173 % 47,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BA bc aCCCDaA BEDb dCbDdAEAeCAABeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız de cDDdADc CAdBdcDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B b      Cc        B C   A CD    A A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız   eDa               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

295,775 28,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14032
HALİL CAN KUTLU 120 57 20 43 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 49 139 2284 99808 % 28,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABcECDCB DDAce CCCcEAeBEDCBECbDdAEedCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBCdDbDdABdCCeDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c       C   C A  BCCDA BC CBc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Ca c   d    C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

265,183 43,74
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14020
HALİL ENES KURT 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(154590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 114 275 3491 154590 % 43,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADbBA CCaDdAeBEDCBEa DaA   bAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  eEADDCAbe CAABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız c  b D               B A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cE  dC      d BCc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

357,510 9,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  61034
HASAN ÇALIŞKAN 120 78 22 20 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 36 848 33363 % 9,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBbDbBdbCCCDEACBEDCBECbDdAEA CAAeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BbEbDDCADAeCAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cBbDBD Bb CDAAeBCa   BCACBA eeBBE     EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  EeDECC E d B   AE e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

265,095 43,79
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14028
HİLAL YILMAZ 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(154770.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 115 276 3494 154770 % 43,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCaeD  cd CCCDEAeeED BECbDBAE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aad  cbDdA   dbDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  B b DCD  Cb       ABB AC A         A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

283,398 33,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14019
HİLALNUR OZANİLİ 120 52 16 52 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 76 193 2734 119703 % 33,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBeDDAB  CCCDEACeEDdBbCbDaAd  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  EDADdA     D CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    BaD   Db CDA      A B AC A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız aba  b d        Be  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

313,670 21,31
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  14021
İKRA TURHAN 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 29 99 1784 75318 % 21,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBAeDbeA CCCDEACBEDaBcCbDBAEceCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB EDADdAeACCADcCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  BE BDa a dD  eaC      A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  Ca  DadE     DEBeAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

240,243 59,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12246
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 184 402 4731 211171 % 59,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BcD cA CCCDEACBEDbc CCDBAE dCbAee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  abdaDdAc  CAbeCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB     e  CbbeeB           dbDB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c  bad        a AE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

284,633 33,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP MERKEZ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  12265
ILGIN GÖKÇE 120 52 13 55 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 72 187 2693 117484 % 33,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 108 285 606 7316 353399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBAeDABdaCCCDEACBEDCB CCDBAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaBadccDdeBACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız a BB          A        e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız                 c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0
