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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 23.57 11.56 20.68 2.88 1.52 2.51 2.06 1.98 1.56 3.17 1.43 2.81 3.56 1.12 3.28 0.02 0.04 0.01 15.86 4.88 14.64 2.82 1.73 2.39 3.17 1.45 2.81 2.16 1.74 1.73 59.27 27.43 52.41 274.708

Okul Ortalaması 20.33 12.42 17.23 2.64 1.56 2.25 2.03 1.79 1.59 2.90 1.18 2.61 3.33 0.86 3.11 0.07 0.07 0.06 8.09 2.92 7.36 0.99 0.82 0.79 0.95 0.45 0.84 0.67 0.77 0.47 41.93 22.75 36.25 220.819
1 12097 - ALİ EGE YÖZDEMİR 12 / 0 34 6 32.50 5 0 5.00 3 1 2.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 36 3 35.25 4 3 3.25 5 2 4.50 3 2 2.50 100.00 17.00 95.75 419.167 652 3 1 1
2 13062 - AZRA KAYA 0 / 0 35 5 33.75 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 34 2 33.50 4 2 3.50 3 2 2.50 3 2 2.50 96.00 15.00 92.25 407.500 835 7 2 2
3 12393 - ELİF TAŞTAN 12 / 0 33 7 31.25 2 3 1.25 1 3 0.25 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 31 2 30.50 4 1 3.75 5 0 5.00 4 2 3.50 90.00 18.00 85.50 385.000 1455 19 3 3
4 16004 - NURGÜL ARGÜN 12 / 0 30 10 27.50 4 1 3.75 1 3 0.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 30 3 29.25 6 0 6.00 3 1 2.75 2 1 1.75 85.00 20.00 80.00 366.667 5340 33 4 4
5 12001 - HASAN ÇALIŞKAN 12 / 0 29 8 27.00 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 21 3 20.25 3 1 2.75 3 0 3.00 4 1 3.75 78.00 15.00 74.25 347.500 7440 40 5 5
6 12052 - FATMA SELENAY VURAL 12 / 0 30 9 27.75 5 0 5.00 2 2 1.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 25 2 24.50 1 0 1.00 1 0 1.00 1 3 0.25 74.00 17.00 69.75 332.500 9429 61 6 6
7 12030 - BERKAY ÜNAL 12 / 0 33 6 31.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 20 4 19.00 2 2 1.50 1 1 0.75 2 2 1.50 74.00 19.00 69.25 330.833 10488 65 7 7
8 0 - MERTCAN EVCİMEN 12 / 0 30 10 27.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 22 4 21.00 2 2 1.50 1 0 1.00 2 0 2.00 73.00 20.00 68.00 326.667 10615 69 8 8
9 12036 - NAZLI ERKELET 12 / F 26 14 22.50 5 0 5.00 2 2 1.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 23 5 21.75 4 0 4.00 3 1 2.75 1 3 0.25 74.00 25.00 67.75 325.833 10623 70 9 9

10 12262 - ASLI NAZ ABALI 12 / 0 32 7 30.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 14 4 13.00 1 0 1.00 3 1 2.75 2 2 1.50 69.00 17.00 64.75 315.833 11957 80 10 10
11 13142 - GÖKSU CEYLAN 0 / 0 29 11 26.25 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 2 3 1.25 0 0 0.00 21 6 19.50 5 2 4.50 3 3 2.25 2 4 1.00 73.00 33.00 64.75 315.833 11957 80 10 10
12 14021 - İKRA TURHAN 12 / 0 33 5 31.75 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 10 2 9.50 3 2 2.50 2 0 2.00 5 1 4.75 68.00 14.00 64.50 315.000 13041 83 12 12
13 11209 - BERFİN İDİL YEGÜL 11 / 0 29 11 26.25 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 19 6 17.50 2 2 1.50 2 0 2.00 0 3 -0.75 70.00 24.00 64.00 313.333 13176 86 13 13
14 12032 - CEYLİN ERDOĞA N 12 / 0 30 7 28.25 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 21 3 20.25 1 0 1.00 3 2 2.50 0 3 -0.75 69.00 20.00 64.00 313.333 13176 86 13 13
15 13133 - YAĞMUR KAPLAN 0 / 0 30 6 28.50 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 2 0 2.00 0 0 0.00 19 1 18.75 4 1 3.75 2 2 1.50 0 3 -0.75 68.00 16.00 64.00 313.333 13176 86 13 13
16 14048 - A ALEYNA AYDIN 12 / 0 37 1 36.75 4 1 3.75 2 1 1.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 8 0 8.00 1 1 0.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 63.00 5.00 61.75 305.833 13414 100 16 16
17 12384 - ELİF AKALIN 12 / 0 28 11 25.25 4 1 3.75 2 3 1.25 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 17 2 16.50 2 0 2.00 3 1 2.75 0 2 -0.50 65.00 20.00 60.00 300.000 14721 112 17 17
18 14070 - R NİSA ÇAKMAK 12 / 0 31 7 29.25 3 1 2.75 2 2 1.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 14 1 13.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 62.00 12.00 59.00 296.667 14790 117 18 18
19 12112 - MEHMET FATİH ŞAHİN 12 / 0 21 16 17.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 24 5 22.75 4 2 3.50 1 0 1.00 0 0 0.00 65.00 28.00 58.00 293.333 14857 121 19 19
20 14001 - ATAKAN COŞKUN 12 / 0 25 6 23.50 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 15 13 11.75 3 1 2.75 3 2 2.50 5 1 4.75 65.00 29.00 57.75 292.500 14869 123 20 20
21 13093 - KEMAL FINDIK 0 / 0 23 10 20.50 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 21 6 19.50 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 62.00 21.00 56.75 289.167 15006 132 21 21
22 12015 - ARDA KUMOVA 12 / A 30 9 27.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 14 5 12.75 2 1 1.75 2 0 2.00 1 0 1.00 62.00 22.00 56.50 288.333 16055 133 22 22
23 14003 - DİLVİN YEĞEN 12 / 0 27 13 23.75 1 3 0.25 1 2 0.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 20 2 19.50 3 0 3.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 61.00 26.00 54.50 281.667 19288 138 23 23
24 13025 - EFE GÜNAY 0 / 0 28 10 25.50 3 1 2.75 1 2 0.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 13 2 12.50 1 0 1.00 0 0 0.00 2 0 2.00 58.00 15.00 54.25 280.833 20327 139 24 24
25 0 - HÜLYA ELİF LİMANLI 12 / 0 28 12 25.00 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 8 3 7.25 3 0 3.00 3 0 3.00 3 3 2.25 59.00 21.00 53.75 279.167 20358 140 25 25
26 12192 - EMRE AKÇASAYAR 12 / 0 30 10 27.50 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 16 12 13.00 3 3 2.25 0 3 -0.75 1 3 0.25 63.00 38.00 53.50 278.333 20377 141 26 26
27 12166 - BEYZA ÇİÇEK 12 / A 27 10 24.50 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 14 5 12.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 1 1 0.75 58.00 22.00 52.50 275.000 21463 145 27 27
28 13011 - EREN AKGÜMÜŞ 0 / 0 27 13 23.75 4 1 3.75 3 1 2.75 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 15 3 14.25 1 3 0.25 3 2 2.50 2 3 1.25 60.00 31.00 52.25 274.167 21482 147 28 28
29 14026 - EREN DURUR 12 / A 27 13 23.75 3 2 2.50 1 4 0.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 13 7 11.25 4 3 3.25 3 1 2.75 2 3 1.25 60.00 36.00 51.00 270.000 21661 152 29 29
30 14010 - DAMLA DİRLİKLİ 12 / 0 28 12 25.00 2 3 1.25 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 6 2 5.50 3 2 2.50 3 1 2.75 4 2 3.50 57.00 26.00 50.50 268.333 21717 155 30 30
31 12160 - TUNAHAN YAVAŞ 12 / 0 13 12 10.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 21 1 20.75 1 1 0.75 2 0 2.00 0 0 0.00 53.00 18.00 48.50 261.667 24012 165 31 31
32 13092 - SENA KIŞLALI 0 / 0 26 8 24.00 4 0 4.00 2 3 1.25 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 13 2 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52.00 15.00 48.25 260.833 24114 166 32 32
33 14009 - DENİZ ŞENKAL 12 / 0 25 15 21.25 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 12 2 11.50 2 1 1.75 2 0 2.00 3 2 2.50 55.00 28.00 48.00 260.000 24202 168 33 33
34 12288 - BETÜL DEMİRCİ 0 / 0 24 13 20.75 1 3 0.25 1 1 0.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 13 0 13.00 1 1 0.75 4 0 4.00 0 1 -0.25 53.00 20.00 48.00 260.000 24202 168 33 33
35 13024 - MUSTAFA YAMAN 0 / A 21 15 17.25 2 2 1.50 2 2 1.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 16 3 15.25 2 4 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 54.00 26.00 47.50 258.333 24246 170 35 35
36 12348 - ALEYNA YAVUZ 12 / 0 29 8 27.00 5 0 5.00 2 2 1.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 3 2 2.50 1 0 1.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 51.00 14.00 47.50 258.333 24246 170 35 35
37 0 - DOĞA SOYLU 12 / 0 27 9 24.75 3 1 2.75 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 6 0 6.00 2 0 2.00 2 0 2.00 1 2 0.50 51.00 16.00 47.00 256.667 24287 175 37 37
38 12278 - LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 / 0 28 10 25.50 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 5 3 4.25 1 1 0.75 2 0 2.00 0 0 0.00 51.00 17.00 46.75 255.833 24305 178 38 38
39 12181 - SEDEN KUTLU 12 / A 28 9 25.75 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 6 1 5.75 1 0 1.00 1 1 0.75 1 2 0.50 51.00 18.00 46.50 255.000 24317 179 39 39
40 12265 - ILGIN GÖKÇE 12 / A 28 11 25.25 3 1 2.75 2 2 1.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 10 1 9.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 51.00 19.00 46.25 254.167 24350 183 40 40
41 0 - CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 / 0 24 9 21.75 3 1 2.75 2 1 1.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 8 0 8.00 2 3 1.25 1 1 0.75 1 3 0.25 50.00 19.00 45.25 250.833 25548 187 41 41
42 14006 - SÜMEYYE KIŞLALI 12 / 0 32 8 30.00 1 4 0.00 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 6 5 4.75 2 2 1.50 1 1 0.75 1 1 0.75 52.00 27.00 45.25 250.833 25548 187 41 41
43 0 - YAKUP AYKAÇ 12 / 0 27 10 24.50 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 3 3 2.25 1 3 0.25 1 2 0.50 2 2 1.50 50.00 22.00 44.50 248.333 25615 190 43 43
44 14028 - MISRA BETAŞ 12 / 0 23 16 19.00 4 1 3.75 3 2 2.50 1 4 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 11 5 9.75 2 4 1.00 3 0 3.00 2 1 1.75 53.00 34.00 44.50 248.333 25615 190 43 43
45 12308 - BÜŞRA KOCABAŞ 12 / A 29 11 26.25 4 1 3.75 2 2 1.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 14.00 44.50 248.333 25615 190 43 43
46 12358 - YAĞIZ ŞİMŞEK 12 / A 23 13 19.75 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 11 2 10.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49.00 19.00 44.25 247.500 25638 194 46 46
47 14018 - AYÇANUR KALP 12 / 0 23 17 18.75 3 2 2.50 2 3 1.25 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 12 3 11.25 0 0 0.00 1 0 1.00 2 1 1.75 51.00 28.00 44.00 246.667 25662 196 47 47
48 11207 - SİNEM SUCU 11 / 0 26 11 23.25 4 1 3.75 1 1 0.75 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 14 6 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 50.00 25.00 43.75 245.833 25686 198 48 48
49 13099 - ECRİN ÜSTÜN 0 / 0 19 6 17.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 7 2 6.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 45.00 11.00 42.25 240.833 26952 210 49 49
50 14032 - HALİL CAN KUTLU 12 / 0 23 17 18.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 8 4 7.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 47.00 26.00 40.50 235.000 28079 218 50 50
51 13113 - BERKE GÜMÜŞ 0 / G 23 11 20.25 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 4 8 2.00 2 2 1.50 1 1 0.75 3 0 3.00 47.00 27.00 40.25 234.167 28083 219 51 51
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 23.57 11.56 20.68 2.88 1.52 2.51 2.06 1.98 1.56 3.17 1.43 2.81 3.56 1.12 3.28 0.02 0.04 0.01 15.86 4.88 14.64 2.82 1.73 2.39 3.17 1.45 2.81 2.16 1.74 1.73 59.27 27.43 52.41 274.708

Okul Ortalaması 20.33 12.42 17.23 2.64 1.56 2.25 2.03 1.79 1.59 2.90 1.18 2.61 3.33 0.86 3.11 0.07 0.07 0.06 8.09 2.92 7.36 0.99 0.82 0.79 0.95 0.45 0.84 0.67 0.77 0.47 41.93 22.75 36.25 220.819
52 14044 - ŞEVVAL GÜZEL 0 / 0 24 11 21.25 1 3 0.25 2 2 1.50 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 12 3 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 45.00 23.00 39.25 230.833 28175 224 52 52
53 13114 - METİN ÇAĞLAR 0 / A 23 15 19.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 7 10 4.50 2 1 1.75 2 2 1.50 1 3 0.25 48.00 37.00 38.75 229.167 28280 225 53 53
54 13108 - İREM EYİ 0 / 0 27 13 23.75 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 4 6 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 25.00 38.75 229.167 28280 225 53 53
55 13049 - YASEMİN TUTAL 0 / 0 26 11 23.25 1 3 0.25 2 1 1.75 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 5 1 4.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 42.00 18.00 37.50 225.000 29462 230 55 55
56 14079 - BEGUM ULU 12 / 0 28 11 25.25 0 4 -1.00 3 2 2.50 2 1 1.75 3 1 2.75 0 0 0.00 7 3 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 22.00 37.50 225.000 29462 230 55 55
57 14014 - FERZAN YILDIZ 12 / 0 20 16 16.00 3 1 2.75 1 1 0.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 10 1 9.75 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 43.00 22.00 37.50 225.000 29462 230 55 55
58 14049 - BURAK YURGA 12 / 0 22 16 18.00 3 2 2.50 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 8 1 7.75 1 1 0.75 1 0 1.00 0 2 -0.50 44.00 27.00 37.25 224.167 29482 233 58 58
59 11062 - SERRA ÖZMEN 11 / E 17 23 11.25 3 2 2.50 2 2 1.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 13 5 11.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 45.00 33.00 36.75 222.500 29698 236 59 59
60 13060 - ONUR YILMAZ 0 / 0 24 10 21.50 3 2 2.50 1 3 0.25 1 2 0.50 4 1 3.75 0 0 0.00 7 3 6.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 42.00 22.00 36.50 221.667 29709 238 60 60
61 18003 - ECRİN AKAR 11 / 0 20 14 16.50 2 2 1.50 4 1 3.75 1 2 0.50 4 1 3.75 0 0 0.00 10 2 9.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 42.00 23.00 36.25 220.833 29735 239 61 61
62 12340 - ALİRIZA TİLKAT 12 / 0 20 10 17.50 4 1 3.75 3 1 2.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 14.00 35.50 218.333 29861 242 62 62
63 12382 - EMİRHAN AKGÜN 12 / 0 23 15 19.25 5 0 5.00 2 3 1.25 3 0 3.00 5 0 5.00 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 18.00 35.50 218.333 29861 242 62 62
64 12111 - NAZ DURAN 12 / 0 24 16 20.00 3 2 2.50 2 1 1.75 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 7 4 6.00 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75 43.00 30.00 35.50 218.333 29861 242 62 62
65 17014 - CEYDA BOZTAŞ 0 / 0 22 10 19.50 2 2 1.50 0 4 -1.00 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 7 3 6.25 0 2 -0.50 1 1 0.75 3 0 3.00 41.00 24.00 35.00 216.667 29928 250 65 65
66 0 - HİLALNUR OZANİLİ 12 / 0 24 12 21.00 3 2 2.50 1 2 0.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 3 5 1.75 0 1 -0.25 2 0 2.00 0 2 -0.50 41.00 25.00 34.75 215.833 29945 252 66 66
67 14063 - SUDE KASER 12 / 0 28 10 25.50 2 2 1.50 2 1 1.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 17.00 33.75 212.500 30101 254 67 67
68 13149 - NAZ PAZAR 0 / 0 27 11 24.25 2 2 1.50 1 3 0.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 0 3.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 19.00 33.25 210.833 30191 257 68 68
69 12347 - SILA AKAR 12 / 0 25 11 22.25 3 1 2.75 1 3 0.25 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 19.00 33.25 210.833 30191 257 68 68
70 12395 - MUSTAFA ALCEYLAN 12 / 0 17 13 13.75 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 3 3 2.25 2 0 2.00 0 0 0.00 38.00 19.00 33.25 210.833 30191 257 68 68
71 12130 - SİBEL ORUCU 12 / 0 21 19 16.25 1 4 0.00 2 3 1.25 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 7 11 4.25 3 1 2.75 0 0 0.00 1 2 0.50 43.00 42.00 32.50 208.333 30242 263 71 71
72 12401 - SUDENAZ YOLCU 12 / 0 19 18 14.50 3 2 2.50 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 26.00 31.50 205.000 30296 265 72 72
73 0 - İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 / 0 20 18 15.50 2 2 1.50 3 1 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 5 7 3.25 1 2 0.50 1 0 1.00 1 0 1.00 39.00 34.00 30.50 201.667 31443 271 73 73
74 34 - RAMAZAN TUNA ÖZENÇ 12 / 0 19 19 14.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 28.00 30.00 200.000 31471 274 74 74
75 14035 - AYSİMA YOLCU 12 / 0 22 17 17.75 1 3 0.25 1 3 0.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 37.00 30.00 29.50 198.333 31491 276 75 75
76 12422 - EKİN KARAKULLUKÇU 12 / 0 18 17 13.75 3 2 2.50 4 1 3.75 1 3 0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 7 6 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 30.00 29.50 198.333 31491 276 75 75
77 0 - ALİME DÜZGÜN 0 / 0 21 15 17.25 1 3 0.25 2 3 1.25 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 21.00 28.75 195.833 31543 278 77 77
78 12026 - MİLAY GAMZE KURU 12 / 0 19 18 14.50 4 1 3.75 2 2 1.50 3 2 2.50 4 0 4.00 2 3 1.25 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 34.00 25.00 27.75 192.500 31803 280 78 78
79 0 - ELA KARA 0 / 0 22 12 19.00 3 2 2.50 0 1 -0.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 18.00 27.50 191.667 31823 281 79 79
80 14012 - KÜBRA CEREN YILMAZ 12 / 0 23 17 18.75 2 3 1.25 1 4 0.00 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 32.00 26.00 186.667 31943 285 80 80
81 14072 - ALYA ERTUĞRUL 12 / 0 22 17 17.75 2 3 1.25 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 23.00 25.25 184.167 31965 286 81 81
82 13020 - BERKAY KORKMAZ 0 / 0 15 10 12.50 2 2 1.50 3 1 2.75 2 1 1.75 2 1 1.75 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 16.00 25.00 183.333 31977 287 82 82
83 13126 - SAİME GÖVŞEN 0 / 0 17 11 14.25 2 2 1.50 2 2 1.50 3 2 2.50 4 1 3.75 1 2 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 18.00 24.50 181.667 32010 289 83 83
84 11107 - BARTU ATAŞ 11 / A 8 4 7.00 2 3 1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 10 5 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 18.00 24.50 181.667 32010 289 83 83
85 12350 - YUDUM DAŞ 12 / 0 16 11 13.25 3 0 3.00 1 1 0.75 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 18.00 23.50 178.333 32213 292 85 85
86 12144 - BEGÜM AKPINAR 12 / 0 0 0 0.00 2 3 1.25 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 14 5 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 12.00 23.00 176.667 33240 294 86 86
87 12275 - ÖMER GÜLEÇ 12 / 0 18 18 13.50 3 2 2.50 1 4 0.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 2 4 1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 31.00 32.00 23.00 176.667 33240 294 86 86
88 14077 - ELİF ARİ Ç 12 / 0 11 11 8.25 4 0 4.00 0 0 0.00 1 3 0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 25.00 16.00 21.00 170.000 33410 298 88 88
89 14066 - ERDİ BATIN SERT 12 / A 17 18 12.50 1 4 0.00 1 3 0.25 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.25 2 1 1.75 0 2 -0.50 28.00 36.00 19.00 163.333 34603 307 89 89
90 14002 - MELİKE NAS KAYMAZ 11 / G 14 18 9.50 4 1 3.75 2 3 1.25 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 31.00 18.25 160.833 34661 310 90 90
91 13064 - RECEP ŞEN 0 / 0 14 18 9.50 4 0 4.00 1 3 0.25 1 3 0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 2 7 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 32.00 18.00 160.000 34668 311 91 91
92 13103 - EMRULLAH 0 / 0 13 24 7.00 3 2 2.50 1 3 0.25 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 33.00 16.75 155.833 34846 313 92 92
93 13036 - ANDAN YILMAZ 0 / 0 12 13 8.75 2 2 1.50 1 3 0.25 2 2 1.50 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 20.00 16.00 153.333 34866 316 93 93
94 11116 - ÖYKÜ KILIÇ 11 / D 8 11 5.25 2 1 1.75 4 1 3.75 2 0 2.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 15.00 15.25 150.833 34885 318 94 94
95 0 - AZRA TUNCAY 11 / 0 11 10 8.50 1 2 0.50 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 20.00 15.00 150.000 34892 320 95 95
96 13115 - NİL TURBİL 0 / 0 5 6 3.50 0 0 0.00 1 1 0.75 1 0 1.00 2 0 2.00 0 0 0.00 6 5 4.75 2 1 1.75 1 2 0.50 0 0 0.00 18.00 15.00 14.25 147.500 34977 321 96 96
97 13147 - FATMA NUR KAHRAMAN 0 / 0 12 20 7.00 1 2 0.50 3 0 3.00 2 2 1.50 2 0 2.00 0 0 0.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 21.00 29.00 13.75 145.833 34998 323 97 97
98 13139 - KADER ÇAĞLIYAN 0 / 0 8 6 6.50 0 0 0.00 1 3 0.25 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 3 3 2.25 2 3 1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 19.00 21.00 13.75 145.833 34998 323 97 97
99 13143 - BEYZA YILDIRIM 0 / 0 11 12 8.00 2 1 1.75 2 2 1.50 1 1 0.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 22.00 13.50 145.000 35015 326 99 99

100 13134 - TOLGA KAPLAN 0 / 0 17 20 12.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 20.00 13.00 143.333 36049 329 100 100
101 14062 - YAĞIZ BAKİ TANRIKULU 12 / 0 20 19 15.25 0 4 -1.00 1 4 0.00 0 4 -1.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 22.00 36.00 13.00 143.333 36049 329 100 100
102 12365 - SALİH TETİK 12 / 0 10 24 4.00 2 1 1.75 1 0 1.00 2 1 1.75 3 0 3.00 0 0 0.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 29.00 12.75 142.500 36056 331 102 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa YUNUSEMRE Kep Akademi 12 Eşit Ağırlık 2024  MARATON TYT 38486 363 120 120

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 23.57 11.56 20.68 2.88 1.52 2.51 2.06 1.98 1.56 3.17 1.43 2.81 3.56 1.12 3.28 0.02 0.04 0.01 15.86 4.88 14.64 2.82 1.73 2.39 3.17 1.45 2.81 2.16 1.74 1.73 59.27 27.43 52.41 274.708

Okul Ortalaması 20.33 12.42 17.23 2.64 1.56 2.25 2.03 1.79 1.59 2.90 1.18 2.61 3.33 0.86 3.11 0.07 0.07 0.06 8.09 2.92 7.36 0.99 0.82 0.79 0.95 0.45 0.84 0.67 0.77 0.47 41.93 22.75 36.25 220.819
103 12099 - ELİFNUR ŞIK 12 / B 15 23 9.25 2 2 1.50 2 2 1.50 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 30.00 12.50 141.667 36069 332 103 103
104 14038 - EMİN EFE AL *NTAŞ 12 / 0 10 5 8.75 1 2 0.50 0 2 -0.50 1 1 0.75 3 0 3.00 0 0 0.00 1 4 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 15.00 12.25 140.833 36072 334 104 104
105 11010 - HALİME KAYA 11 / 0 11 21 5.75 0 0 0.00 2 2 1.50 3 2 2.50 3 2 2.50 1 0 1.00 1 4 0.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 20.00 37.00 10.75 135.833 36223 338 105 105
106 11050 - GİZEMNUR ER 11 / 0 8 10 5.50 1 3 0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 0.00 2 5 0.75 1 5 -0.25 1 4 0.00 19.00 36.00 10.00 133.333 36308 339 106 106
107 13039 - BERK KARA 0 / 0 8 8 6.00 2 1 1.75 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 13.00 9.75 132.500 36313 342 107 107
108 12261 - ZEHRA ŞAHİN 12 / 0 8 8 6.00 0 1 -0.25 1 1 0.75 1 0 1.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 10.00 9.50 131.667 36317 343 108 108
109 16010 - RÜMEYSA KAYA 12 / 0 7 7 5.25 3 0 3.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 10.00 8.50 128.333 36353 344 109 109
110 12259 - EMİRHAN GEDİK 12 / 0 0 0 0.00 4 1 3.75 2 2 1.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 7.00 8.25 127.500 37381 345 110 110
111 12391 - İSMAİL AKDEDE 12 / 0 4 7 2.25 2 2 1.50 1 3 0.25 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 16.00 7.00 123.333 37409 347 111 111
112 13356 - DİLARA YİĞİTYILMAZ 0 / 0 9 31 1.25 2 3 1.25 1 3 0.25 1 2 0.50 4 1 3.75 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 40.00 7.00 123.333 37409 347 111 111
113 12426 - NURHAYATÖLMEZ 12 / 0 6 14 2.50 1 2 0.50 2 1 1.75 1 0 1.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 19.00 6.25 120.833 37459 349 113 113
114 12232 - ZEYNEP ŞİMŞEK 12 / 0 6 14 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 14.00 3.50 111.667 37743 354 114 114
115 21135 - ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 / 0 11 28 4.00 1 3 0.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 37.00 2.75 109.167 37943 356 115 115
116 12419 - ÖMER MERHAN 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 1.00 1.75 105.833 38080 357 116 116
117 14017 - ALEYNA ERGÜN 12 / 0 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3.00 5.00 1.75 105.833 38080 357 116 116
118 13111 - SILA YÜKSEL 0 / 0 2 13 -1.25 2 1 1.75 0 1 -0.25 1 2 0.50 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 19.00 1.25 104.167 38098 359 118 118
119 11162 - EMİR ARSLAN 0 / 0 4 31 -3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 33.00 -4.25 85.833 38473 362 119 119
120 0 - VOLKAN GÖKTAŞ 12 / 0 3 32 -5.00 0 5 -1.25 0 4 -1.00 0 5 -1.25 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 9 -2.25 0 4 -1.00 0 3 -0.75 0 1 -0.25 3.00 68.00 -14.00 53.333 38486 363 120 120


