
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa YUNUSEMRE Kep Akademi Mezun Ea 2024 MAESTRO ALFA TYT 11643 1292 803 47

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 23.72 10.62 21.07 3.19 1.19 2.89 3.04 1.06 2.78 1.85 1.74 1.41 2.77 0.57 2.62 0.23 0.23 0.18 4.06 4.51 2.94 0.77 1.30 0.44 0.60 0.64 0.44 0.28 0.74 0.09 40.30 22.45 34.69 215.621
1 13062 - AZRA KAYA 0 / 0 34 6 32.50 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 28 8 26.00 5 2 4.50 2 2 1.50 2 3 1.25 90.00 22.00 84.50 381.667 598 85 38 1
2 0 - YAĞMUR KAPLAN 0 / 0 31 6 29.50 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 15 5 13.75 3 3 2.25 2 1 1.75 2 4 1.00 70.00 21.00 64.75 315.833 2821 385 169 2
3 13026 - EFE GÜNAY 0 / 0 35 5 33.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 9 5 7.75 1 0 1.00 1 0 1.00 1 0 1.00 64.00 12.00 61.00 303.333 3503 450 206 3
4 0 - MUSTAFA YAMAN 0 / A 31 6 29.50 3 1 2.75 4 0 4.00 2 3 1.25 3 0 3.00 0 0 0.00 15 5 13.75 2 3 1.25 2 0 2.00 0 0 0.00 62.00 18.00 57.50 291.667 4178 512 241 4
5 13142 - GÖKSU CEYLAN 0 / 0 31 9 28.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 13 9 10.75 2 5 0.75 3 3 2.25 1 5 -0.25 66.00 34.00 57.50 291.667 4178 512 241 4
6 13108 - İREM EYİ 0 / 0 34 5 32.75 5 0 5.00 4 0 4.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55.00 8.00 53.00 276.667 5443 622 310 6
7 13060 - ONUR YILMAZ 0 / 0 33 7 31.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 5 3 4.25 0 1 -0.25 2 0 2.00 3 0 3.00 57.00 17.00 52.75 275.833 5512 626 313 7
8 0 - CEREN ÖZBACAK 0 / 0 34 5 32.75 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 2 1 1.75 3 0 3.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 56.00 13.00 52.75 275.833 5512 626 313 7
9 13049 - YASEMİN TUTAL 0 / 0 30 8 28.00 5 0 5.00 4 0 4.00 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 5 2 4.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 0 0 0.00 51.00 15.00 47.25 257.500 6922 751 400 9

10 13048 - NESİBE UÇAR 0 / 0 32 5 30.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 5 2 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50.00 12.00 47.00 256.667 6983 757 405 10
11 13149 - NAZ PAZAR 0 / 0 32 7 30.25 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 9 10 6.50 1 3 0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 51.00 25.00 44.75 249.167 7493 802 437 11
12 13110 - BÜŞRA ÖZDEN 0 / 0 31 8 29.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 4 -1.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 49.00 17.00 44.75 249.167 7493 802 437 11
13 13117 - EYLÜL KALENDER 0 / 0 28 10 25.50 5 0 5.00 3 1 2.75 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 2 3 1.25 48.00 18.00 43.50 245.000 7802 833 457 13
14 13092 - SENA KIŞLALI 0 / Z 28 8 26.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 13.00 42.75 242.500 7928 842 465 14
15 13141 - YAĞIZ ÖZHELVACI 0 / 0 26 11 23.25 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 46.00 15.00 42.25 240.833 8005 853 473 15
16 13107 - EFE BARBUNYA 0 / B 25 10 22.50 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 2 1 1.75 4 3 3.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 46.00 20.00 41.00 236.667 8245 871 487 16
17 13063 - CEM SÖZEN 0 / 0 29 9 26.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 15.00 39.25 230.833 8618 902 508 17
18 13106 - ELİF SILA İRDİN 0 / 0 29 9 26.75 3 2 2.50 2 0 2.00 2 1 1.75 3 0 3.00 1 0 1.00 3 4 2.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 43.00 17.00 38.75 229.167 8672 916 517 18
19 13115 - NİL T 0 / 0 23 12 20.00 4 1 3.75 5 0 5.00 2 3 1.25 3 0 3.00 0 0 0.00 7 7 5.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 44.00 24.00 38.00 226.667 8831 938 535 19
20 0 - HANİFE SERTKAYA 0 / 0 27 10 24.50 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 2 5 0.75 1 2 0.50 1 0 1.00 0 2 -0.50 44.00 24.00 38.00 226.667 8831 938 535 19
21 13095 - SILANURÇEŞMEBAŞI 0 / 0 28 9 25.75 4 1 3.75 3 0 3.00 2 3 1.25 3 1 2.75 2 3 1.25 0 2 -0.50 1 1 0.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 42.00 18.00 37.50 225.000 8923 964 556 21
22 13104 - AZRA AKIN 0 / 0 29 7 27.25 3 1 2.75 3 2 2.50 1 4 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 3 7 1.25 1 4 0.00 1 1 0.75 1 0 1.00 44.00 27.00 37.25 224.167 8965 969 560 22
23 0 - ALİME DÜZGÜN 0 / 0 26 12 23.00 4 0 4.00 5 0 5.00 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 2 2 1.50 0 3 -0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 42.00 21.00 36.75 222.500 9043 981 569 23
24 13148 - DENİZ KARATAŞ 0 / 0 23 10 20.50 2 3 1.25 4 0 4.00 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 3 3 2.25 2 1 1.75 1 0 1.00 0 3 -0.75 41.00 22.00 35.50 218.333 9270 1010 592 24
25 13134 - TOLGA KAPLAN 0 / 0 23 14 19.50 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 4 8 2.00 2 3 1.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 43.00 33.00 34.75 215.833 9383 1031 606 25
26 0 - EMRULLAH BİLGİÇ 0 / 0 25 7 23.25 4 1 3.75 3 1 2.75 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 13.00 33.75 212.500 9535 1058 627 26
27 13070 - ZEYNEP ÖZBAY 0 / 0 27 8 25.00 4 0 4.00 1 4 0.00 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 18.00 33.50 211.667 9585 1062 630 27
28 81288 - ZEHRANUR BOZKURT 0 / 0 26 12 23.00 4 1 3.75 2 1 1.75 1 4 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 3 8 1.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 40.00 28.00 33.00 210.000 9677 1078 643 28
29 13140 - TUANA ÇELİK 0 / 0 27 9 24.75 4 1 3.75 2 1 1.75 0 1 -0.25 3 0 3.00 2 2 1.50 0 3 -0.75 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 37.00 17.00 32.75 209.167 9721 1082 646 29
30 13039 - BERK KARA 0 / 0 29 7 27.25 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 10.00 31.50 205.000 9917 1108 664 30
31 13143 - BEYZA YILDIRIM 0 / 0 19 12 16.00 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 1 2 0.50 1 3 0.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 33.00 19.00 28.25 194.167 10268 1138 688 31
32 13158 - ERAY EVRAN 0 / 0 22 16 18.00 2 2 1.50 2 1 1.75 2 2 1.50 3 1 2.75 1 1 0.75 4 7 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 29.00 27.75 192.500 10303 1143 692 32
33 86090 - FATMANUR ÖZERLİ 0 / 0 20 10 17.50 3 0 3.00 2 0 2.00 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 1 6 -0.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 32.00 19.00 27.25 190.833 10364 1150 698 33
34 13064 - R CEP SEN 0 / 0 17 15 13.25 3 2 2.50 4 0 4.00 1 3 0.25 4 0 4.00 0 0 0.00 1 2 0.50 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 23.00 25.25 184.167 10499 1172 714 34
35 13087 - İBRAHİM AKAN 0 / A 23 14 19.50 1 4 0.00 3 2 2.50 0 5 -1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 3 8 1.00 1 3 0.25 0 4 -1.00 0 1 -0.25 34.00 43.00 23.25 177.500 10609 1185 723 35
36 13097 - DAMLA KARADENİZ 0 / 0 18 11 15.25 2 2 1.50 2 2 1.50 1 0 1.00 2 0 2.00 0 0 0.00 2 4 1.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 20.00 23.00 176.667 10624 1193 729 36
37 1311 - SILA YÜKSEL 0 / 0 13 9 10.75 2 2 1.50 3 0 3.00 2 0 2.00 3 0 3.00 0 1 -0.25 2 0 2.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 25.00 12.00 22.00 173.333 10689 1203 737 37
38 13036 - ANDAN YILMAZ 0 / 0 21 18 16.50 1 3 0.25 2 3 1.25 1 4 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 32.00 21.00 170.000 10738 1209 741 38
39 13020 - BERKAY KORKMAZ 0 / 0 16 18 11.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 3 -0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 2 5 0.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 2 -0.50 27.00 33.00 18.75 162.500 10848 1222 749 39
40 13121 - SEVİLAY ATIŞ 0 / 0 20 14 16.50 1 3 0.25 2 3 1.25 1 4 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 6 -1.50 0 3 -0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 27.00 35.00 18.25 160.833 10869 1224 751 40
41 13126 - SAIME GÖVŞE N 0 / 0 13 13 9.75 1 4 0.00 1 2 0.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 4 7 2.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 1 -0.25 20.00 33.00 11.75 139.167 11109 1263 776 41
42 13055 - DİLARA YİĞİTYILMAZ 0 / 0 10 22 4.50 3 2 2.50 3 1 2.75 1 4 0.00 2 1 1.75 3 1 2.75 10 30 2.50 0 7 -1.75 0 7 -1.75 1 5 -0.25 30.00 79.00 10.25 134.167 11132 1269 782 42
43 13159 - BARAN DEMİR 0 / 0 11 19 6.25 1 1 0.75 1 2 0.50 1 1 0.75 0 0 0.00 1 2 0.50 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 27.00 10.25 134.167 11132 1269 782 42
44 13013 - MİRKAN ERDEMİR 0 / 0 6 19 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 7 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 29.00 8.75 129.167 11158 1279 791 44
45 13147 - FATMA NUR KAHRAMAN 0 / 0 11 18 6.50 0 1 -0.25 3 1 2.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 1 0 1.00 1 5 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 28.00 8.00 126.667 11203 1285 796 45
46 13084 - FURKAN ERCİ 0 / 0 8 15 4.25 0 1 -0.25 2 0 2.00 1 0 1.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 17.00 7.75 125.833 11208 1287 798 46
47 13139 - KADER ÇAĞLIYAN 0 / 0 1 5 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 1 4 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 10.00 1.50 105.000 11390 1291 802 47


