
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 38 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 24,9510,37 22,36 2,50 1,87 2,03 2,13 1,37 1,79 2,13 1,42 1,78 2,47 1,68 2,05 0,08 0,03 0,07 6,87 3,55 5,98 1,00 0,45 0,89 0,58 0,66 0,41 0,39 0,61 0,24 0,50 0,63 0,34 43,6022,64 37,94 253,740

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 38 2 37,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 24 5 22,75 6 2 5,50 5 2 4,50 4 2 3,50 3 1 2,75 97 17 92,75 417,660 145

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 2 25,50 5 0 5,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 4 2 3,50 84 29 76,75 370,185 646

3 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 14 2 13,50 7 0 7,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 78 15 74,25 362,198 769

4 13026 EFE GÜNAY -M 36 4 35,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 4 16,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 72 14 68,50 344,470 1089

5 13093 KEMAL FINDIK -M 31 5 29,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 20 3 19,25 2 0 2,00 2 2 1,50 69 15 65,25 335,248 1266

6 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 34 5 32,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 20 3 19,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 70 21 64,75 333,448 1310

7 13092 SENA KIŞLALI -MZ 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 12 1 11,75 58 13 54,75 303,088 2091

8 17016 SUDENUR HAN -M 32 7 30,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 17 2 16,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 57 22 51,50 293,568 2384

9 13115 NİL TURBİL -M 33 6 31,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 13 3 12,25 55 18 50,50 290,415 2478

10 13149 NAZ PAZAR -MA 31 7 29,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 11 7 9,25 2 1 1,75 54 21 48,75 285,423 2608

11 13108 İREM EYİ -M 31 9 28,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 7 3,25 51 20 46,00 277,183 2877

12 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 30 8 28,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 10 6 8,50 2 1 1,75 1 0 1,00 50 21 44,75 273,545 2992

13 13030 HANİFE SERTKAYA -M 29 8 27,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 48 15 44,25 272,125 3047

14 13103 EMRULLAH BİLGİÇ -M 31 6 29,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 2 4,50 46 14 42,50 266,515 3237

15 13063 CEM SÖZEN -M 32 8 30,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 0 4,00 4 2 3,50 45 19 40,25 259,655 3448

16 13049 YASEMİN TUTAL -M 30 8 28,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 6 6 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 22 37,50 251,680 3692

17 13023 EMİNE COŞKUN -M 26 11 23,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 5 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 42 28 35,00 244,778 3925

18 0 SILA GEZEK   26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 39 17 34,75 243,963 3957

19 13039 BERK KARA -M 27 10 24,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 38 15 34,25 242,250 4001

20 13020 BERKAY KORKMAZ -M 26 11 23,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 6 1,50 40 26 33,50 240,148 4086

21 13143 BEYZA YILDIRIM -M 26 10 23,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 38 21 32,75 237,810 4162

22 13176 FATMANUR ÖZERLİ -M 27 9 24,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 39 25 32,75 237,638 4169

23 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 22 4 21,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 35 13 31,75 235,185 4252

24 13141 DENİZ KARATAŞ -M 22 16 18,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 3 4,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 39 30 31,50 234,760 4265

25 13134 TOLGA KAPLAN -M 22 16 18,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 6 2,50 36 29 28,75 226,485 4521

26 13164 EDİZ BAŞARAN -M 18 6 16,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 29 9 26,75 220,640 4685

27 13126 SAİME GÖVŞEN -M 20 12 17,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 30 17 25,75 217,555 4775

28 13140 TUANA ÇELİK -M 20 10 17,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 29 16 25,00 215,225 4862

29 13097 DAMLA KARADENİZ -M 20 11 17,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 23 23,25 209,963 5017
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 38 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 24,9510,37 22,36 2,50 1,87 2,03 2,13 1,37 1,79 2,13 1,42 1,78 2,47 1,68 2,05 0,08 0,03 0,07 6,87 3,55 5,98 1,00 0,45 0,89 0,58 0,66 0,41 0,39 0,61 0,24 0,50 0,63 0,34 43,6022,64 37,94 253,740

KATILIMLAR

30 13121 SEVİLAY ATIŞ -M 19 18 14,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 34 22,50 208,095 5058

31 13111 SILA YÜKSEL -M 17 9 14,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 2 4,50 27 18 22,50 208,033 5061

32 13158 ERAY EVRAN -M 18 20 13,00 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 30 32 22,00 206,750 5093

33 13159 BARAN DEMİR -M 17 18 12,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 24 25 17,75 193,980 5406

34 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 12 12 9,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 18 15 14,25 183,865 5623

35 13147 FATMA NUR KAHRAMAN-M 16 18 11,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 22 31 14,25 183,520 5632

36 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 11 13 7,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 19 22 13,50 181,763 5658

37 13036 ANDAN YILMAZ -M 12 23 6,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 37 10,75 173,723 5791

38 11353 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 6 25 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 9 21 3,75 5 5 3,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 26 81 5,75 159,398 6081
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 38 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 25,0 10,4 22,36 9,3 6,4 7,72 7,9 4,0 6,87 1,5 1,9 1,00 43,6 22,6 37,95 253,740

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 38 2 37,50 17 3 16,25 30 7 28,25 12 5 10,75 97 17 92,75 417,660 1 1 48 49 145

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 11 9 8,75 31 2 30,50 10 10 7,50 84 29 76,75 370,185 2 2 177 185 646

3 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 34 5 32,75 16 2 15,50 21 2 20,50 7 6 5,50 78 15 74,25 362,198 3 3 207 217 769

4 13026 EFE GÜNAY -M 36 4 35,00 14 3 13,25 18 6 16,50 4 1 3,75 72 14 68,50 344,470 4 4 273 288 1089

5 13093 KEMAL FINDIK -M 31 5 29,75 14 5 12,75 22 3 21,25 2 2 1,50 69 15 65,25 335,248 5 5 306 323 1266

6 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 34 5 32,75 11 7 9,25 20 5 18,75 5 4 4,00 70 21 64,75 333,448 6 6 311 329 1310

7 13092 SENA KIŞLALI -MZ 34 5 32,75 12 7 10,25 12 1 11,75 58 13 54,75 303,088 1 7 412 445 2091

8 17016 SUDENUR HAN -M 32 7 30,25 8 10 5,50 17 2 16,50 0 3 -0,75 57 22 51,50 293,568 7 8 465 503 2384

9 13115 NİL TURBİL -M 33 6 31,50 9 9 6,75 13 3 12,25 55 18 50,50 290,415 8 9 473 515 2478

10 13149 NAZ PAZAR -MA 31 7 29,25 10 6 8,50 13 8 11,00 54 21 48,75 285,423 1 10 496 541 2608

11 13108 İREM EYİ -M 31 9 28,75 15 4 14,00 5 7 3,25 51 20 46,00 277,183 9 11 523 571 2877

12 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 30 8 28,00 7 6 5,50 12 7 10,25 1 0 1,00 50 21 44,75 273,545 10 12 534 585 2992

13 13030 HANİFE SERTKAYA -M 29 8 27,00 13 5 11,75 6 2 5,50 48 15 44,25 272,125 11 13 543 598 3047

14 13103 EMRULLAH BİLGİÇ -M 31 6 29,50 10 6 8,50 5 2 4,50 46 14 42,50 266,515 12 14 558 617 3237

15 13063 CEM SÖZEN -M 32 8 30,00 9 9 6,75 4 2 3,50 45 19 40,25 259,655 13 15 571 634 3448

16 13049 YASEMİN TUTAL -M 30 8 28,00 4 7 2,25 7 6 5,50 2 1 1,75 43 22 37,50 251,680 14 16 596 664 3692

17 13023 EMİNE COŞKUN -M 26 11 23,25 8 10 5,50 5 5 3,75 3 2 2,50 42 28 35,00 244,778 15 17 609 680 3925

18 0 SILA GEZEK   26 11 23,25 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 39 17 34,75 243,963 1 18 610 682 3957

19 13039 BERK KARA -M 27 10 24,50 8 5 6,75 3 0 3,00 38 15 34,25 242,250 16 19 616 690 4001

20 13020 BERKAY KORKMAZ -M 26 11 23,25 11 9 8,75 3 6 1,50 40 26 33,50 240,148 17 20 622 700 4086

21 13143 BEYZA YILDIRIM -M 26 10 23,50 9 4 8,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 38 21 32,75 237,810 18 21 629 710 4162

22 13176 FATMANUR ÖZERLİ -M 27 9 24,75 8 6 6,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 39 25 32,75 237,638 19 22 630 712 4169

23 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 22 4 21,00 11 4 10,00 2 5 0,75 35 13 31,75 235,185 20 23 644 730 4252

24 13141 DENİZ KARATAŞ -M 22 16 18,00 10 8 8,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 39 30 31,50 234,760 21 24 647 734 4265

25 13134 TOLGA KAPLAN -M 22 16 18,00 10 7 8,25 4 6 2,50 36 29 28,75 226,485 22 25 667 760 4521

26 13164 EDİZ BAŞARAN -M 18 6 16,50 11 3 10,25 29 9 26,75 220,640 23 26 676 771 4685

27 13126 SAİME GÖVŞEN -M 20 12 17,00 7 3 6,25 3 2 2,50 30 17 25,75 217,555 24 27 681 777 4775

28 13140 TUANA ÇELİK -M 20 10 17,50 9 4 8,00 0 2 -0,50 29 16 25,00 215,225 25 28 686 784 4862

29 13097 DAMLA KARADENİZ -M 20 11 17,25 8 5 6,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 29 23 23,25 209,963 26 29 702 802 5017

30 13121 SEVİLAY ATIŞ -M 19 18 14,50 9 10 6,50 2 5 0,75 1 1 0,75 31 34 22,50 208,095 27 30 707 808 5058

31 13111 SILA YÜKSEL -M 17 9 14,75 5 7 3,25 5 2 4,50 27 18 22,50 208,033 28 31 708 810 5061

32 13158 ERAY EVRAN -M 18 20 13,00 11 6 9,50 1 6 -0,50 30 32 22,00 206,750 29 32 714 820 5093

33 13159 BARAN DEMİR -M 17 18 12,50 7 5 5,75 0 2 -0,50 24 25 17,75 193,980 30 33 733 845 5406

34 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 12 12 9,00 2 2 1,50 4 1 3,75 18 15 14,25 183,865 31 34 748 863 5623

35 13147 FATMA NUR KAHRAMAN-M 16 18 11,50 4 7 2,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 22 31 14,25 183,520 32 35 749 865 5632

36 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 11 13 7,75 7 8 5,00 1 1 0,75 19 22 13,50 181,763 33 36 750 867 5658

37 13036 ANDAN YILMAZ -M 12 23 6,25 6 11 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 20 37 10,75 173,723 34 37 761 881 5791

38 11353 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 6 25 -0,25 2 14 -1,50 14 26 7,50 4 16 0,00 26 81 5,75 159,398 35 38 773 895 6081
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 38 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 25,0 10,4 22,36 9,3 6,4 7,72 7,9 4,0 6,87 1,5 1,9 1,00 43,6 22,6 37,95 253,740

KATILIMLAR
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

243,963 59,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

    -  0
SILA GEZEK 120 39 17 64 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 610 682 3957 % 59,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEeEEEAeE  DAeCECCABaDcBCDDBcCBDbc DCeaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBDCEABC aaB  CaBdDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız       D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız               E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

173,723 86,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13036
ANDAN YILMAZ 120 20 37 63 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 37 761 881 5791 % 86,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 23 5 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bcda bbed   AeCaCdABDDbcCeadcaB CceDCbbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  cabE dCaaa CbeCBeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız  a d                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız   D      B    c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

417,660 2,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 48 49 145 % 2,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEbEEDACBEdEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBBaCEABCDCBaeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBBCBCCBCbeDCCCdACCcbE DAEe eBCEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız eECADbCcDcCAB  BCdD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

193,980 80,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13159
BARAN DEMİR 120 24 25 71 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 33 733 845 5406 % 80,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEdb cbed   eeCECCeBaDABCDDeaeBeCcAeCD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDbE a  cc         EaB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız          b    e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

242,250 59,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13039
BERK KARA 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 19 616 690 4001 % 59,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbbEAEE ceBd  bCBCECCABDDABCDDBaeBDcDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCbBB  cABCbC  d c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD          C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

240,148 61,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 40 26 54 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 20 622 700 4086 % 61,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEacAEE eeBE  bCBeECCABaDABCcccaCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBcDCaABbDCcBebebB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDD  d ed    c     a b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

237,810 62,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13143
BEYZA YILDIRIM 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 21 629 710 4162 % 62,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEB  EABdE  eeCECCABDDABCDceceBDCBcDCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDbEAB  E   D  BdDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız e B   Dae    B                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız bc            c   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

235,185 63,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13110
BÜŞRA ÖZDEN 120 35 13 72 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 23 644 730 4252 % 63,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEbEEDAeBEdEDCBCECCABDDA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBBcCcAB     CDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  d  a CE e  d  a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 0 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

259,655 51,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13063
CEM SÖZEN 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 15 571 634 3448 % 51,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEABEbEDAeCECbABDDAcCDDBDCBDCBADCaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BccbdABC cacaDbCB DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BceCD                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

273,545 44,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17014
CEYDA BOZTAŞ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 534 585 2992 % 44,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız D BEEEbeEbEDdeCdCCABDDABCDbBDCBDCBcDCDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız ecDC A   aa  DCbB De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C  EeC  C aCcdD a   C bD  D  B D C     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız               E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

209,963 75,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13097
DAMLA KARADENİZ 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 29 702 802 5017 % 75,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız c aEA Ee eBdb    CECCABaDABCDDBc  DAebBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbEB  daAd D BaCD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız ae  cd c     B                       d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

234,760 63,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13141
DENİZ KARATAŞ 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 24 647 734 4265 % 63,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBaEcABEdb  eCdCCABDDeBCDcBceeDCBADdade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız deDCdAeC aBaCDbCB bA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C  c  e bC    D C            B   C     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız b             c   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

159,398 91,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  11353
DİLARA YİĞİTYILMAZ 120 26 81 13 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 38 773 895 6081 % 91,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 25 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEcb  E     b aebB beabbadbadcddbabcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  ccedec   BaCcaddece     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 21 0 3,75 % 13

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 14 26 0 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız bEabddacaaBCDBDCbadeCeabcbeBaceeBedAAbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız cDebebddAdeEeaEaebcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 7 11

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 5 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

220,640 70,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13164
EDİZ BAŞARAN 120 29 9 82 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 26 676 771 4685 % 70,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız B bc Eb  Ce    CBCEbCABDDABCDD D  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBB  EAB D aB D aB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

344,470 16,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13026
EFE GÜNAY 120 72 14 34 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 273 288 1089 % 16,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBcEEABEEbDcCCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCdAB  aBB DCCBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BEBCD CCc  BDCCCAd    d DBeB e C     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  eD      B    E    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

244,778 58,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13023
EMİNE COŞKUN 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 17 609 680 3925 % 58,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBbcEdeE   ceCaCCABDDABCDDBDbBbCBADCDEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız caDebAc  aBcCDCbBebA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız    d  a       D CC b    b  c         A B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız    d  e  B  D     B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,515 48,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13103
EMRULLAH BİLGİÇ 120 46 14 60 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 14 558 617 3237 % 48,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEEEAeE  DcCCEaCABDDABC DebCBDCBADCaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBaadAB  acB bC BCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız    Ed D  C      CCd                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

206,750 76,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13158
ERAY EVRAN 120 30 32 58 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 32 714 820 5093 % 76,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cbBEEEAed d deCdCaABDDbeCDDeDeBbCedcCeaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCEAd  cBa DCbBeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız      d   a    D a  b                 e a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

333,448 19,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13011
EREN AKGÜMÜŞ 120 70 21 29 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 311 329 1310 % 19,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız Dc*EEEAeEbEDA CECCABcDABCDDBDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDadAB ecBBdDCCBe A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C dE CDDCCBC cD CC ACCcD  DBCB e e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız A c        ED Ecd eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

183,520 84,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13147
FATMA NUR KAHRAMAN 120 22 31 67 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 35 749 865 5632 % 84,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbaEbEE ceBEE eaBCadeABDDeBe Deae e eCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız e   cDeE a  eBc D b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız        d    d       b  C     bA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız                a c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 4 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

237,638 62,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13176
FATMANUR ÖZERLİ 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 22 630 712 4169 % 62,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBbEEAadc    CECCABaDABCDDdDCBDCBADeDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız   aC  B  caBeDebBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız      Cb  C   BbaC         c e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız      b   d  e c   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

370,185 9,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13142
GÖKSU CEYLAN 120 84 29 7 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 177 185 646 % 9,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEbEEDeeeEdEDCBCdCCABDDABCDDBcCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCbBBeCEbBaDeBaeDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 31 2 7 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCdBEBBCBCCBCDBDCCCAACCc E DAEB  BC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dcCADDCEccebeacBCEDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

272,125 45,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13030
HANİFE SERTKAYA 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 13 543 598 3047 % 45,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEdEb AeBE c CBCECCABDDABCDDBDCBDcbCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBB  aAdbDCBBeDcCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız      ad  C  C    D C A              C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

277,183 43,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13108
İREM EYİ 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 523 571 2877 % 43,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız dbbEAEEDceBEcEDCBCECCABDDABCDDeDdBDAeCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DdcBBD cABCDCcBCDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Ce C dEc a CC    e a         e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

183,865 84,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13139
KADER ÇAĞLIYAN 120 18 15 87 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 34 748 863 5623 % 84,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız B aEAEcDcdeda cCBbEC       C      Dee Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız        a       eD  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD   e      C      C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

335,248 18,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13093
KEMAL FINDIK 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 306 323 1266 % 18,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEbE D eBE EDCBCECCABDDABCDcBDC DAbCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBBD cABCbCBBCDddB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEeedBCCBC BD CCA C  D  D E    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dEdA                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

181,763 84,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13175
MUHAMMED İBRAHİM KAY 120 19 22 79 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 36 750 867 5658 % 84,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız abDEdEE dbBc    eCECdABa       cCabb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız aaEBBDeaAa     eDeeB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Cc                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

290,415 37,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13115
NİL TURBİL 120 55 18 47 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 473 515 2478 % 37,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BaaEbEEDAe bcEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCbaB  aABbDaBebccCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C BE  dBCdB   D a AA  D   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

217,555 71,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13126
SAİME GÖVŞEN 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 27 681 777 4775 % 71,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbDEAEE   BEd aaedaC ABD ABC bB CeDcDdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız c E B C AB    B be B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C            B  d                 D e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

208,095 75,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13121
SEVİLAY ATIŞ 120 31 34 55 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 30 707 808 5058 % 75,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEdEAadEaecea CCABDDABC DeDe cCceeecdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dcDbdAdC cacCDeCBdDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız  aBda e     D       b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız    b          E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

208,033 75,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13111
SILA YÜKSEL 120 27 18 75 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 31 708 810 5061 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız c  EAEc      EbCeCE CAc DbBC D cCB dDCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız  ad  D c B DeBceDe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C DC   B   aCc                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

293,568 35,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17016
SUDENUR HAN 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 465 503 2384 % 35,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DcBE EABEEEDceCECCABaDABCDDBDdBDCBAbCDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız ecDCbAB  ccadDbCBdDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCD CCB   DCad ACC    D  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız          e    c   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

226,485 67,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13134
TOLGA KAPLAN 120 36 29 55 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 25 667 760 4521 % 67,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEEEAadc  eeedCCABDDeBCeDeceBDdcAeCcEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız aBDCdABCbc   DCbBCae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız       e      d  CCdce   EcD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

215,225 72,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13140
TUANA ÇELİK 120 29 16 75 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 28 686 784 4862 % 72,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBbEE ed   deCECaABDDeBCDcBDC c   DCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  BD bAB  caa DC BCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız b a                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

362,198 11,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13133
YAĞMUR KAPLAN 120 78 15 27 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 207 217 769 % 11,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BE EbEEaeCBEEEDCBCECCABDDABCDDeDCdDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBB CEAB DCBBCDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCb EeBCBCCB     C  AC      AEB DBCE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   CbDDCdD ebc   CcD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

251,680 55,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13049
YASEMİN TUTAL 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 16 596 664 3692 % 55,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABE  DAebECCABDDcBCDDBbeBDCBdDCDEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  ccddAB  a      BdbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CcB eCD  b    D C  c    dc       C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız A        d    E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

285,423 39,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13149
NAZ PAZAR 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 496 541 2608 % 39,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEE Aeed EDCBCECCABDDABCcDBcCBDAbCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız Da BB  aAB DCBadDceB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CeDC BdcBdBaC  D D C   e    eD  B e C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

303,088 31,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MZ  -  13092
SENA KIŞLALI 120 58 13 49 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 412 445 2091 % 31,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 38 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BE EAEEDAeBEdEDCBCECCABDDABCDDeDCBDAeCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DedBBDCaABdDdBB DeaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD CEBEeBCBC B     C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

1

%2,63

30

%78,95

2

%5,26

3

%7,89

1

%2,63
 

1

%2,63

Doğru (%78,95)

Yanlış (%21,05)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam E

3

%7,89

9

%23,68

1

%2,63
 

20

%52,63

5

%13,16
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%34,21)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam D

10

%26,32

14

%36,84

2

%5,26

9

%23,68
 

3

%7,89
 

Doğru (%23,68)

Yanlış (%68,42)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E  

1

%2,63

5

%13,16
 

31

%81,58

1

%2,63
 

Doğru (%81,58)

Yanlış (%15,79)

Boş (%2,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

22

%57,89

10

%26,32
 

3

%7,89
 

3

%7,89
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%34,21)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E   

2

%5,26

1

%2,63

30

%78,95

5

%13,16
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%7,89)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E  

4

%10,53

4

%10,53
 

29

%76,32

1

%2,63
 

Doğru (%76,32)

Yanlış (%21,05)

Boş (%2,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma D

1

%2,63
  

16

%42,11

2

%5,26

19

%50,00
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%7,89)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

11

%28,95
 

9

%23,68

4

%10,53

6

%15,79

8

%21,05
 

Doğru (%28,95)

Yanlış (%50,00)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı C  

1

%2,63

5

%13,16

1

%2,63

26

%68,42

5

%13,16
 

Doğru (%13,16)

Yanlış (%73,68)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Virgül B

3

%7,89

19

%50,00
  

13

%34,21

3

%7,89
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%42,11)

Boş (%7,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma E  

1

%2,63

1

%2,63

12

%31,58

22

%57,89

2

%5,26
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%36,84)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

[1] Ad Soylu Sözcükler - Karma [2] Fiiller -
Karma E

1

%2,63

4

%10,53

4

%10,53

6

%15,79

6

%15,79

17

%44,74
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%39,47)

Boş (%44,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Cümlenin Ögeleri - Karma E

1

%2,63

2

%5,26

1

%2,63

1

%2,63

14

%36,84

19

%50,00
 

Doğru (%36,84)

Yanlış (%13,16)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

1

%2,63

5

%13,16

4

%10,53

21

%55,26

2

%5,26

5

%13,16
 

Doğru (%55,26)

Yanlış (%31,58)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Paragrafı İkiye Ayırma C

2

%5,26

1

%2,63

30

%78,95

2

%5,26
 

3

%7,89
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%13,16)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B  

26

%68,42

5

%13,16

1

%2,63

4

%10,53

2

%5,26
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%26,32)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%2,63

3

%7,89

31

%81,58

1

%2,63

2

%5,26
  

Doğru (%81,58)

Yanlış (%18,42)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

4

%10,53
  

5

%13,16

27

%71,05

2

%5,26
 

Doğru (%71,05)

Yanlış (%23,68)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

2

%5,26

1

%2,63

33

%86,84

1

%2,63
 

1

%2,63
 

Doğru (%86,84)

Yanlış (%10,53)

Boş (%2,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 İki Paragrafın Karşılaştırılması C

2

%5,26

1

%2,63

29

%76,32

2

%5,26

2

%5,26

2

%5,26
 

Doğru (%76,32)

Yanlış (%18,42)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

35

%92,11

1

%2,63
  

1

%2,63

1

%2,63
 

Doğru (%92,11)

Yanlış (%5,26)

Boş (%2,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

36

%94,74

1

%2,63
  

1

%2,63
 

Doğru (%94,74)

Yanlış (%2,63)

Boş (%2,63)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

7

%18,42
 

1

%2,63

27

%71,05
 

3

%7,89
 

Doğru (%71,05)

Yanlış (%21,05)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D  

1

%2,63
 

34

%89,47
 

3

%7,89
 

Doğru (%89,47)

Yanlış (%2,63)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

26

%68,42

3

%7,89

2

%5,26
 

5

%13,16

2

%5,26
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%26,32)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%2,63

31

%81,58

2

%5,26
 

1

%2,63

3

%7,89
 

Doğru (%81,58)

Yanlış (%10,53)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C  

1

%2,63

34

%89,47
 

1

%2,63

2

%5,26
 

Doğru (%89,47)

Yanlış (%5,26)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

1

%2,63

2

%5,26

25

%65,79

2

%5,26

8

%21,05
 

Doğru (%65,79)

Yanlış (%13,16)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

2

%5,26

2

%5,26

5

%13,16

26

%68,42
 

3

%7,89
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%23,68)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafın Yorumlanması B  

19

%50,00

1

%2,63

3

%7,89

10

%26,32

5

%13,16
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%36,84)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

4

%10,53

3

%7,89

10

%26,32

18

%47,37
 

3

%7,89
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%44,74)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%5,26

1

%2,63

20

%52,63

2

%5,26

9

%23,68

4

%10,53
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%36,84)

Boş (%10,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%2,63

25

%65,79
 

2

%5,26

2

%5,26

8

%21,05
 

Doğru (%65,79)

Yanlış (%13,16)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%2,63

2

%5,26

2

%5,26

27

%71,05

4

%10,53

2

%5,26
 

Doğru (%71,05)

Yanlış (%23,68)

Boş (%5,26)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

20

%52,63

2

%5,26

5

%13,16

3

%7,89

3

%7,89

5

%13,16
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%34,21)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

3

%7,89

4

%10,53

3

%7,89

17

%44,74

8

%21,05

3

%7,89
 

Doğru (%44,74)

Yanlış (%47,37)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C  

2

%5,26

28

%73,68

2

%5,26

2

%5,26

4

%10,53
 

Doğru (%73,68)

Yanlış (%15,79)

Boş (%10,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

4

%10,53

22

%57,89
 

1

%2,63

6

%15,79

5

%13,16
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%28,95)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

3

%7,89

2

%5,26

2

%5,26

7

%18,42

17

%44,74

7

%18,42
 

Doğru (%44,74)

Yanlış (%36,84)

Boş (%18,42)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete D

4

%10,53
 

5

%13,16

26

%68,42

1

%2,63

2

%5,26
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%26,32)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Anadolu’nun İlk Fatihleri C

5

%13,16

6

%15,79

18

%47,37

2

%5,26

3

%7,89

4

%10,53
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%42,11)

Boş (%10,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

[1] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler [2] Fetih ve Fatih [3] İslam
Dünyası Liderliği

E  
6

%15,79

1

%2,63

16

%42,11

10

%26,32

5

%13,16
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%60,53)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Mudanya’dan Lozan’a B

2

%5,26

20

%52,63

2

%5,26

3

%7,89

2

%5,26

9

%23,68
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%23,68)

Boş (%23,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B

1

%2,63

21

%55,26

11

%28,95
 

1

%2,63

4

%10,53
 

Doğru (%55,26)

Yanlış (%34,21)

Boş (%10,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve
Enlem Etkisi D

2

%5,26

1

%2,63

1

%2,63

7

%18,42

2

%5,26

25

%65,79
 

Doğru (%18,42)

Yanlış (%15,79)

Boş (%65,79)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Dış Kuvvetler C   

13

%34,21

1

%2,63

2

%5,26

22

%57,89
 

Doğru (%34,21)

Yanlış (%7,89)

Boş (%57,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Nüfus Piramitleri E

16

%42,11
 

14

%36,84
 

6

%15,79

2

%5,26
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%78,95)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri A

30

%78,95

1

%2,63
  

1

%2,63

6

%15,79
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%5,26)

Boş (%15,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları B

3

%7,89

25

%65,79

2

%5,26

5

%13,16

1

%2,63

2

%5,26
 

Doğru (%65,79)

Yanlış (%28,95)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Felsefenin Ortaya Çıkışı C

2

%5,26

3

%7,89

9

%23,68

3

%7,89

1

%2,63

20

%52,63
 

Doğru (%23,68)

Yanlış (%23,68)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Bilgi Felsefesi D  

4

%10,53

1

%2,63

25

%65,79
 

8

%21,05
 

Doğru (%65,79)

Yanlış (%13,16)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Ahlak Felsefesi C

2

%5,26

3

%7,89

17

%44,74

1

%2,63

6

%15,79

9

%23,68
 

Doğru (%44,74)

Yanlış (%31,58)

Boş (%23,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Siyaset Felsefesi B

8

%21,05

17

%44,74

5

%13,16
  

8

%21,05
 

Doğru (%44,74)

Yanlış (%34,21)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B

9

%23,68

13

%34,21

5

%13,16
 

1

%2,63

10

%26,32
 

Doğru (%34,21)

Yanlış (%39,47)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Bilgi ve İnanç C  

1

%2,63

10

%26,32

7

%18,42

12

%31,58

8

%21,05
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%52,63)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Allah İnsan İlişkisi D

1

%2,63

5

%13,16

2

%5,26

27

%71,05
 

3

%7,89
 

Doğru (%71,05)

Yanlış (%21,05)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Din ve İslam A

11

%28,95
 

5

%13,16

1

%2,63

15

%39,47

6

%15,79
 

Doğru (%28,95)

Yanlış (%55,26)

Boş (%15,79)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 İslam ve İbadet C

3

%7,89

7

%18,42

14

%36,84

2

%5,26

2

%5,26

10

%26,32
 

Doğru (%36,84)

Yanlış (%36,84)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Allah İnsan İlişkisi B  

32

%84,21
 

1

%2,63
 

5

%13,16
 

Doğru (%84,21)

Yanlış (%2,63)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Felsefenin Anlamı B  

1

%2,63
   

37

%97,37
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C      

38

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Varlık Felsefesi A

1

%2,63
    

37

%97,37
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Din Felsefesi E     

1

%2,63

37

%97,37
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Sanat Felsefesi B

1

%2,63
    

37

%97,37
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,63)

Boş (%97,37)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Ardışık Sayılar C

1

%2,78
 

21

%58,33

2

%5,56
 

12

%33,33
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rutin Olmayan Problemler D

2

%5,56

1

%2,78

1

%2,78

17

%47,22

6

%16,67

9

%25,00
 

Doğru (%47,22)

Yanlış (%27,78)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Ardışık Sayılar D

1

%2,78
 

1

%2,78

8

%22,22
 

26

%72,22
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%5,56)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C  

2

%5,56

16

%44,44
 

1

%2,78

17

%47,22
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%8,33)

Boş (%47,22)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Rasyonel Sayılar E

2

%5,56

1

%2,78

2

%5,56

1

%2,78

5

%13,89

25

%69,44
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%16,67)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Tek ve Çift Sayılar B

3

%8,33

12

%33,33
 

4

%11,11

1

%2,78

16

%44,44
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları E  

1

%2,78

2

%5,56

5

%13,89

12

%33,33

16

%44,44
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%2,78

5

%13,89

3

%8,33

3

%8,33

7

%19,44

17

%47,22
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%38,89)

Boş (%47,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Periyodik Durumlar B  

8

%22,22

1

%2,78

1

%2,78

1

%2,78

25

%69,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%8,33)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

2

%5,56
 

6

%16,67

3

%8,33

2

%5,56

23

%63,89
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%19,44)

Boş (%63,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Rutin Olmayan Problemler B  

12

%33,33

1

%2,78
  

23

%63,89
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%2,78)

Boş (%63,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Mutlak Değer Özellikleri C

3

%8,33

1

%2,78

11

%30,56
 

1

%2,78

20

%55,56
 

Doğru (%30,56)

Yanlış (%13,89)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

2

%5,56

2

%5,56

16

%44,44

2

%5,56
 

14

%38,89
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%16,67)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Üslü ifadeler B

1

%2,78

11

%30,56

3

%8,33
  

21

%58,33
 

Doğru (%30,56)

Yanlış (%11,11)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Köklü ifadeler C   

6

%16,67
  

30

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D  

1

%2,78

1

%2,78

4

%11,11
 

30

%83,33
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%5,56)

Boş (%83,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B  

6

%16,67

1

%2,78

3

%8,33

1

%2,78

25

%69,44
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%13,89)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Sayı Problemleri D  

1

%2,78
 

15

%41,67

2

%5,56

18

%50,00
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%8,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Kesir Problemleri C

1

%2,78
 

5

%13,89
  

30

%83,33
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%2,78)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Yaş Problemleri C

6

%16,67

1

%2,78

16

%44,44
  

13

%36,11
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%19,44)

Boş (%36,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Oran ve Orantı C

1

%2,78

1

%2,78

8

%22,22

1

%2,78
 

25

%69,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%8,33)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Hareket Problemleri A

5

%13,89

1

%2,78
 

4

%11,11
 

26

%72,22
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%13,89)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Grafik Problemleri A

6

%16,67

2

%5,56

2

%5,56

1

%2,78

1

%2,78

24

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C  

1

%2,78

9

%25,00
 

2

%5,56

24

%66,67
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C   

4

%11,11
 

1

%2,78

31

%86,11
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%2,78)

Boş (%86,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi D

1

%2,78

1

%2,78

3

%8,33

1

%2,78
 

30

%83,33
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%13,89)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma D  

2

%5,56
 

3

%8,33
 

31

%86,11
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%5,56)

Boş (%86,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Kombinasyon E  

1

%2,78

1

%2,78

2

%5,56

3

%8,33

29

%80,56
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%11,11)

Boş (%80,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları A  

1

%2,78

2

%5,56
 

1

%2,78

32

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D  

1

%2,78

1

%2,78

10

%27,78

2

%5,56

22

%61,11
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%61,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

5

%13,89

1

%2,78
  

1

%2,78

29

%80,56
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%5,56)

Boş (%80,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler E     

5

%13,89

31

%86,11
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%86,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açıortay B

1

%2,78

6

%16,67
  

3

%8,33

26

%72,22
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%11,11)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Öklit Bağıntıları A     

1

%2,78

35

%97,22
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,78)

Boş (%97,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen D    

3

%8,33

5

%13,89

28

%77,78
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%13,89)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Kare B  

4

%11,11
   

32

%88,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%0,00)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler C   

10

%27,78
 

3

%8,33

23

%63,89
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%8,33)

Boş (%63,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Deltoid E    

2

%5,56

2

%5,56

32

%88,89
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%5,56)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

2

%5,56
    

34

%94,44
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%0,00)

Boş (%94,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler A

1

%2,78
    

35

%97,22
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,22)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Kütle, Hacim ve Özkütle C    

2

%10,00

2

%10,00

16

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Sürtünme Kuvveti E  

2

%10,00

1

%5,00

1

%5,00

2

%10,00

14

%70,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C   

3

%15,00

2

%10,00

2

%10,00

13

%65,00
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

5

%25,00

3

%15,00

1

%5,00
  

11

%55,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Elektrik Devreleri D

1

%5,00
 

1

%5,00

4

%20,00

1

%5,00

13

%65,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma D  

1

%5,00

1

%5,00

4

%20,00

1

%5,00

13

%65,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C  

2

%10,00

4

%20,00

1

%5,00
 

13

%65,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Atomun Yapısı E   

1

%5,00

1

%5,00

4

%20,00

14

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Elementlerin Sınıflandırılması D   

1

%5,00

4

%20,00

2

%10,00

13

%65,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER D

1

%5,00
 

2

%10,00
 

1

%5,00

16

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Kimyasal Tepkime Denklemleri C   

1

%5,00

1

%5,00

2

%10,00

16

%80,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar
Kanunu A

2

%10,00

2

%10,00
   

16

%80,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%80,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

38 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri B  

4

%20,00

1

%5,00

4

%20,00

2

%10,00

9

%45,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR D

1

%5,00
   

1

%5,00

18

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Çok Alellilik E  

1

%5,00

1

%5,00
  

18

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Organik Bileşikler B

6

%30,00

3

%15,00

1

%5,00
 

1

%5,00

9

%45,00
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı C   

5

%25,00

1

%5,00
 

14

%70,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Küçük Moleküllerin Taşınması E   

7

%35,00

1

%5,00

8

%40,00

4

%20,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 CANLILAR DÜNYASI D

1

%5,00
 

1

%5,00

3

%15,00
 

15

%75,00
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Mayoz A   

1

%5,00

1

%5,00

1

%5,00

17

%85,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%85,00)
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