
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,17 9,4 6,6 7,80 8,9 4,1 7,86 1,7 2,1 1,29 18,5 11,2 15,68 3,6 3,0 2,88 6,2 5,2 4,93 0,2 1,1 -0,04 74,3 43,3 63,57 201,590 189,150 228,760

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 38 2 37,50 17 3 16,25 30 7 28,25 12 5 10,75 27 9 24,75 25 8 23,00 149 34 140,50 282,070 1 184 304,970 1 572 371,338 1 12

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 34 5 32,75 16 2 15,50 21 2 20,50 7 6 5,50 26 9 23,75 24 4 23,00 128 28 121,00 256,750 2 383 282,163 2 840 345,145 2 33

3 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 34 5 32,75 11 7 9,25 20 5 18,75 5 4 4,00 28 5 26,75 18 11 15,25 116 37 106,75 255,210 3 402 248,498 4 1287 321,998 3 85

4 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 11 9 8,75 31 2 30,50 10 10 7,50 21 17 16,75 24 11 21,25 129 57 114,75 238,953 9 593 280,505 3 856 321,838 4 86

5 13026 EFE GÜNAY -M 36 4 35,00 14 3 13,25 18 6 16,50 4 1 3,75 24 9 21,75 5 6 3,50 101 29 93,75 244,463 6 517 219,895 5 1797 278,208 5 359

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 34 5 32,75 12 7 10,25 12 1 11,75 23 9 20,75 12 9 9,75 6 5 4,75 99 36 90,00 254,735 4 407 206,408 6 2079 261,190 6 618

7 17016 SUDENUR HAN -M 32 7 30,25 8 10 5,50 17 2 16,50 0 3 -0,75 24 11 21,25 6 5 4,75 87 38 77,50 223,023 10 808 202,488 7 2180 259,523 7 656

8 13060 ONUR YILMAZ -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 27 13 23,75 5 5 3,75 75 40 65,38 214,891 11 971 183,193 15 2727 248,340 8 861

9 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 22 16 18,00 10 8 8,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 24 11 21,25 9 2 8,50 72 43 61,25 200,110 15 1322 188,875 13 2551 246,223 9 907

10 17014 CEYDA BOZTA -M 30 8 28,00 7 6 5,50 12 7 10,25 1 0 1,00 18 12 15,00 8 4 7,00 76 37 66,75 196,243 17 1447 200,610 9 2230 238,058 10 1109

11 0 EMRULLAH -M 31 6 29,50 10 6 8,50 5 2 4,50 22 9 19,75 14 9 11,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 84 34 75,50 241,858 8 553 182,300 17 2741 235,188 11 1176

12 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 18 16 14,00 12 10 9,50 73 48 61,38 184,871 23 1781 199,408 10 2263 233,220 12 1220

13 13030 HANİFE SERTKAYA -M 29 8 27,00 13 5 11,75 6 2 5,50 18 8 16,00 4 2 3,50 4 2 3,50 74 27 67,25 210,045 13 1070 190,150 12 2512 230,868 13 1278

14 13048 NESİBE UÇAR -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 21 10 18,50 4 0 4,00 4 2 3,50 72 34 63,88 210,821 12 1050 182,488 16 2738 230,865 14 1279

15 13115 NİL TURBİL -M 33 6 31,50 9 9 6,75 13 3 12,25 15 13 11,75 6 5 4,75 76 36 67,00 192,715 20 1554 201,200 8 2212 228,140 15 1357

16 13134 TOLGA KAPLAN -M 22 16 18,00 10 7 8,25 4 6 2,50 27 13 23,75 17 11 14,25 80 53 66,75 246,298 5 496 161,510 29 3221 226,800 16 1395

17 13049 YASEMİN TUTAL -M 30 8 28,00 4 7 2,25 7 6 5,50 2 1 1,75 21 8 19,00 2 5 0,75 66 35 57,25 199,778 16 1328 174,010 22 2998 224,358 17 1461

18 13063 CEM SÖZEN -M 32 8 30,00 9 9 6,75 4 2 3,50 20 17 15,75 5 7 3,25 70 43 59,25 192,733 19 1552 184,335 14 2695 223,983 18 1468

19 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 22 4 21,00 11 4 10,00 2 5 0,75 24 15 20,25 17 7 15,25 1 0 1,00 77 35 68,25 243,895 7 526 167,915 27 3125 222,565 19 1507

20 0 ALİME DÜZGÜN -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 19 16 15,00 1 0 1,00 3 7 1,25 66 45 55,13 190,706 21 1611 176,143 20 2931 213,443 20 1764

21 13095 SILANUR ÇEŞMEBAŞI -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 20 13 16,75 0 4 -1,00 63 39 53,63 193,053 18 1535 169,798 25 3086 212,540 21 1796

22 10712 ENES HAKTAN ÖZ -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 10 4 9,00 8 2 7,50 61 28 54,38 169,851 27 2396 193,768 11 2411 212,090 22 1814

23 13136 SILA GEZEK -M 26 11 23,25 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 17 13 13,75 3 1 2,75 4 3 3,25 63 34 54,50 188,360 22 1689 177,873 19 2884 211,523 23 1830

24 13020 BERKAY KORKMAZ -M 26 11 23,25 11 9 8,75 3 6 1,50 18 17 13,75 3 3 2,25 61 46 49,50 179,003 26 1964 173,483 23 3010 206,995 24 1961

25 13064 RECEP ŞEN     N -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 15 12 12,00 10 5 8,75 1 2 0,50 69 41 59,13 205,886 14 1168 174,028 21 2997 202,178 25 2122

26 13097 DAMLA KARADENİZ -M 20 11 17,25 8 5 6,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 21 12 18,00 1 4 0,00 51 39 41,25 180,268 25 1924 154,723 30 3254 202,075 26 2124

27 13039 BERK KARA -M 27 10 24,50 8 5 6,75 3 0 3,00 16 11 13,25 1 0 1,00 3 10 0,50 58 36 49,00 181,783 24 1886 169,415 26 3097 201,840 27 2134

28 13126 SAİME GÖVŞEN -M 20 12 17,00 7 3 6,25 3 2 2,50 12 15 8,25 7 12 4,00 8 3 7,25 57 47 45,25 166,593 28 2534 178,285 18 2866 194,820 28 2332

29 13158 ERAY EVRAN -M 18 20 13,00 11 6 9,50 1 6 -0,50 14 9 11,75 1 4 0,00 45 45 33,75 159,950 29 2955 153,390 31 3261 181,040 29 2678

30 23792 DENİZ YILMA -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 48 27 41,63 153,698 32 3087 172,618 24 3028 171,505 30 2874
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,17 9,4 6,6 7,80 8,9 4,1 7,86 1,7 2,1 1,29 18,5 11,2 15,68 3,6 3,0 2,88 6,2 5,2 4,93 0,2 1,1 -0,04 74,3 43,3 63,57 201,590 189,150 228,760

KATILIMLAR

31 13111 SILA YÜKSEL -M 17 9 14,75 5 7 3,25 5 2 4,50 6 10 3,50 6 6 4,50 0 1 -0,25 39 35 30,25 135,360 34 3287 165,993 28 3157 168,078 31 2944

32 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 11 13 7,75 7 8 5,00 1 1 0,75 12 9 9,75 8 17 3,75 1 3 0,25 40 51 27,25 155,505 31 3055 143,728 32 3306 164,818 32 3000

33 13036 ANDAN YILMAZ -M 12 23 6,25 6 11 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 11 17 6,75 12 14 8,50 1 4 0,00 44 72 26,00 158,408 30 2990 139,813 33 3321 152,005 33 3184

34 11353 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 6 25 -0,25 2 14 -1,50 14 26 7,50 4 16 0,00 6 7 4,25 11 10 8,50 7 33 -1,25 7 33 -1,25 57 164 16,00 146,128 33 3225 127,243 34 3330 134,943 34 3299
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,17 9,4 6,6 7,80 8,9 4,1 7,86 1,7 2,1 1,29 18,5 11,2 15,68 3,6 3,0 2,88 6,2 5,2 4,93 0,2 1,1 -0,04 74,3 43,3 63,57 201,590 189,150 228,760

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 38 2 37,50 17 3 16,25 30 7 28,25 12 5 10,75 27 9 24,75 25 8 23,00 149 34 140,50 282,070 1 184 304,970 1 572 371,338 1 12

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 34 5 32,75 16 2 15,50 21 2 20,50 7 6 5,50 26 9 23,75 24 4 23,00 128 28 121,00 256,750 2 383 282,163 2 840 345,145 2 33

3 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 11 9 8,75 31 2 30,50 10 10 7,50 21 17 16,75 24 11 21,25 129 57 114,75 238,953 9 593 280,505 3 856 321,838 4 86

4 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 34 5 32,75 11 7 9,25 20 5 18,75 5 4 4,00 28 5 26,75 18 11 15,25 116 37 106,75 255,210 3 402 248,498 4 1287 321,998 3 85

5 13026 EFE GÜNAY -M 36 4 35,00 14 3 13,25 18 6 16,50 4 1 3,75 24 9 21,75 5 6 3,50 101 29 93,75 244,463 6 517 219,895 5 1797 278,208 5 359

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 34 5 32,75 12 7 10,25 12 1 11,75 23 9 20,75 12 9 9,75 6 5 4,75 99 36 90,00 254,735 4 407 206,408 6 2079 261,190 6 618

7 17016 SUDENUR HAN -M 32 7 30,25 8 10 5,50 17 2 16,50 0 3 -0,75 24 11 21,25 6 5 4,75 87 38 77,50 223,023 10 808 202,488 7 2180 259,523 7 656

8 13115 NİL TURBİL -M 33 6 31,50 9 9 6,75 13 3 12,25 15 13 11,75 6 5 4,75 76 36 67,00 192,715 20 1554 201,200 8 2212 228,140 15 1357

9 17014 CEYDA BOZTA -M 30 8 28,00 7 6 5,50 12 7 10,25 1 0 1,00 18 12 15,00 8 4 7,00 76 37 66,75 196,243 17 1447 200,610 9 2230 238,058 10 1109

10 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 18 16 14,00 12 10 9,50 73 48 61,38 184,871 23 1781 199,408 10 2263 233,220 12 1220

11 10712 ENES HAKTAN ÖZ -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 10 4 9,00 8 2 7,50 61 28 54,38 169,851 27 2396 193,768 11 2411 212,090 22 1814

12 13030 HANİFE SERTKAYA -M 29 8 27,00 13 5 11,75 6 2 5,50 18 8 16,00 4 2 3,50 4 2 3,50 74 27 67,25 210,045 13 1070 190,150 12 2512 230,868 13 1278

13 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 22 16 18,00 10 8 8,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 24 11 21,25 9 2 8,50 72 43 61,25 200,110 15 1322 188,875 13 2551 246,223 9 907

14 13063 CEM SÖZEN -M 32 8 30,00 9 9 6,75 4 2 3,50 20 17 15,75 5 7 3,25 70 43 59,25 192,733 19 1552 184,335 14 2695 223,983 18 1468

15 13060 ONUR YILMAZ -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 27 13 23,75 5 5 3,75 75 40 65,38 214,891 11 971 183,193 15 2727 248,340 8 861

16 13048 NESİBE UÇAR -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 21 10 18,50 4 0 4,00 4 2 3,50 72 34 63,88 210,821 12 1050 182,488 16 2738 230,865 14 1279

17 0 EMRULLAH -M 31 6 29,50 10 6 8,50 5 2 4,50 22 9 19,75 14 9 11,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 84 34 75,50 241,858 8 553 182,300 17 2741 235,188 11 1176

18 13126 SAİME GÖVŞEN -M 20 12 17,00 7 3 6,25 3 2 2,50 12 15 8,25 7 12 4,00 8 3 7,25 57 47 45,25 166,593 28 2534 178,285 18 2866 194,820 28 2332

19 13136 SILA GEZEK -M 26 11 23,25 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 17 13 13,75 3 1 2,75 4 3 3,25 63 34 54,50 188,360 22 1689 177,873 19 2884 211,523 23 1830

20 0 ALİME DÜZGÜN -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 19 16 15,00 1 0 1,00 3 7 1,25 66 45 55,13 190,706 21 1611 176,143 20 2931 213,443 20 1764

21 13064 RECEP ŞEN     N -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 15 12 12,00 10 5 8,75 1 2 0,50 69 41 59,13 205,886 14 1168 174,028 21 2997 202,178 25 2122

22 13049 YASEMİN TUTAL -M 30 8 28,00 4 7 2,25 7 6 5,50 2 1 1,75 21 8 19,00 2 5 0,75 66 35 57,25 199,778 16 1328 174,010 22 2998 224,358 17 1461

23 13020 BERKAY KORKMAZ -M 26 11 23,25 11 9 8,75 3 6 1,50 18 17 13,75 3 3 2,25 61 46 49,50 179,003 26 1964 173,483 23 3010 206,995 24 1961

24 23792 DENİZ YILMA -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 48 27 41,63 153,698 32 3087 172,618 24 3028 171,505 30 2874

25 13095 SILANUR ÇEŞMEBAŞI -M 25 10 22,36 9 6 7,65 8 4 6,87 1 2 1,00 20 13 16,75 0 4 -1,00 63 39 53,63 193,053 18 1535 169,798 25 3086 212,540 21 1796

26 13039 BERK KARA -M 27 10 24,50 8 5 6,75 3 0 3,00 16 11 13,25 1 0 1,00 3 10 0,50 58 36 49,00 181,783 24 1886 169,415 26 3097 201,840 27 2134

27 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 22 4 21,00 11 4 10,00 2 5 0,75 24 15 20,25 17 7 15,25 1 0 1,00 77 35 68,25 243,895 7 526 167,915 27 3125 222,565 19 1507

28 13111 SILA YÜKSEL -M 17 9 14,75 5 7 3,25 5 2 4,50 6 10 3,50 6 6 4,50 0 1 -0,25 39 35 30,25 135,360 34 3287 165,993 28 3157 168,078 31 2944

29 13134 TOLGA KAPLAN -M 22 16 18,00 10 7 8,25 4 6 2,50 27 13 23,75 17 11 14,25 80 53 66,75 246,298 5 496 161,510 29 3221 226,800 16 1395

30 13097 DAMLA KARADENİZ -M 20 11 17,25 8 5 6,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 21 12 18,00 1 4 0,00 51 39 41,25 180,268 25 1924 154,723 30 3254 202,075 26 2124
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,17 9,4 6,6 7,80 8,9 4,1 7,86 1,7 2,1 1,29 18,5 11,2 15,68 3,6 3,0 2,88 6,2 5,2 4,93 0,2 1,1 -0,04 74,3 43,3 63,57 201,590 189,150 228,760

KATILIMLAR

31 13158 ERAY EVRAN -M 18 20 13,00 11 6 9,50 1 6 -0,50 14 9 11,75 1 4 0,00 45 45 33,75 159,950 29 2955 153,390 31 3261 181,040 29 2678

32 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 11 13 7,75 7 8 5,00 1 1 0,75 12 9 9,75 8 17 3,75 1 3 0,25 40 51 27,25 155,505 31 3055 143,728 32 3306 164,818 32 3000

33 13036 ANDAN YILMAZ -M 12 23 6,25 6 11 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 11 17 6,75 12 14 8,50 1 4 0,00 44 72 26,00 158,408 30 2990 139,813 33 3321 152,005 33 3184

34 11353 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 6 25 -0,25 2 14 -1,50 14 26 7,50 4 16 0,00 6 7 4,25 11 10 8,50 7 33 -1,25 7 33 -1,25 57 164 16,00 146,128 33 3225 127,243 34 3330 134,943 34 3299
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 18,5 11,2 15,68 3,6 3,0 2,88 6,2 5,2 4,93 0,2 1,1 -0,04 28,6 20,5 23,45 201,590 189,150 228,760

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 27 9 24,75 25 8 23,00 52 17 47,75 282,070 1 1 184 304,970 1 1 572 371,338 1 1 12

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 26 9 23,75 24 4 23,00 50 13 46,75 256,750 2 2 383 282,163 2 2 840 345,145 2 2 33

3 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 28 5 26,75 18 11 15,25 46 16 42,00 255,210 3 3 402 248,498 4 4 1287 321,998 3 3 85

4 13142 GÖKSU CEYLAN -M 21 17 16,75 24 11 21,25 45 28 38,00 238,953 8 9 593 280,505 3 3 856 321,838 4 4 86

5 13026 EFE GÜNAY -M 24 9 21,75 5 6 3,50 29 15 25,25 244,463 5 6 517 219,895 5 5 1797 278,208 5 5 359

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 23 9 20,75 12 9 9,75 6 5 4,75 41 23 35,25 254,735 1 4 407 206,408 1 6 2079 261,190 1 6 618

7 17016 SUDENUR HAN -M 24 11 21,25 6 5 4,75 30 16 26,00 223,023 9 10 808 202,488 6 7 2180 259,523 6 7 656

8 13060 ONUR YILMAZ -M 27 13 23,75 5 5 3,75 32 18 27,50 214,891 10 11 971 183,193 13 15 2727 248,340 7 8 861

9 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 24 11 21,25 9 2 8,50 33 13 29,75 200,110 14 15 1322 188,875 11 13 2551 246,223 8 9 907

10 17014 CEYDA BOZTA -M 18 12 15,00 8 4 7,00 26 16 22,00 196,243 16 17 1447 200,610 8 9 2230 238,058 9 10 1109

11 0 EMRULLAH -M 22 9 19,75 14 9 11,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 38 20 33,00 241,858 7 8 553 182,300 15 17 2741 235,188 10 11 1176

12 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 18 16 14,00 12 10 9,50 30 26 23,50 184,871 1 23 1781 199,408 1 10 2263 233,220 1 12 1220

13 13030 HANİFE SERTKAYA -M 18 8 16,00 4 2 3,50 4 2 3,50 26 12 23,00 210,045 12 13 1070 190,150 10 12 2512 230,868 11 13 1278

14 13048 NESİBE UÇAR -M 21 10 18,50 4 0 4,00 4 2 3,50 29 12 26,00 210,821 11 12 1050 182,488 14 16 2738 230,865 12 14 1279

15 13115 NİL TURBİL -M 15 13 11,75 6 5 4,75 21 18 16,50 192,715 19 20 1554 201,200 7 8 2212 228,140 13 15 1357

16 13134 TOLGA KAPLAN -M 27 13 23,75 17 11 14,25 44 24 38,00 246,298 4 5 496 161,510 27 29 3221 226,800 14 16 1395

17 13049 YASEMİN TUTAL -M 21 8 19,00 2 5 0,75 23 13 19,75 199,778 15 16 1328 174,010 20 22 2998 224,358 15 17 1461

18 13063 CEM SÖZEN -M 20 17 15,75 5 7 3,25 25 24 19,00 192,733 18 19 1552 184,335 12 14 2695 223,983 16 18 1468

19 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 24 15 20,25 17 7 15,25 1 0 1,00 42 22 36,50 243,895 6 7 526 167,915 25 27 3125 222,565 17 19 1507

20 0 ALİME DÜZGÜN -M 19 16 15,00 1 0 1,00 3 7 1,25 23 23 17,25 190,706 20 21 1611 176,143 18 20 2931 213,443 18 20 1764

21 13095 SILANUR ÇEŞMEBAŞI -M 20 13 16,75 0 4 -1,00 20 17 15,75 193,053 17 18 1535 169,798 23 25 3086 212,540 19 21 1796

22 10712 ENES HAKTAN ÖZ -M 10 4 9,00 8 2 7,50 18 6 16,50 169,851 25 27 2396 193,768 9 11 2411 212,090 20 22 1814

23 13136 SILA GEZEK -M 17 13 13,75 3 1 2,75 4 3 3,25 24 17 19,75 188,360 21 22 1689 177,873 17 19 2884 211,523 21 23 1830

24 13020 BERKAY KORKMAZ -M 18 17 13,75 3 3 2,25 21 20 16,00 179,003 24 26 1964 173,483 21 23 3010 206,995 22 24 1961

25 13064 RECEP ŞEN     N -M 15 12 12,00 10 5 8,75 1 2 0,50 26 19 21,25 205,886 13 14 1168 174,028 19 21 2997 202,178 23 25 2122

26 13097 DAMLA KARADENİZ -M 21 12 18,00 1 4 0,00 22 16 18,00 180,268 23 25 1924 154,723 28 30 3254 202,075 24 26 2124

27 13039 BERK KARA -M 16 11 13,25 1 0 1,00 3 10 0,50 20 21 14,75 181,783 22 24 1886 169,415 24 26 3097 201,840 25 27 2134

28 13126 SAİME GÖVŞEN -M 12 15 8,25 7 12 4,00 8 3 7,25 27 30 19,50 166,593 26 28 2534 178,285 16 18 2866 194,820 26 28 2332

29 13158 ERAY EVRAN -M 14 9 11,75 1 4 0,00 15 13 11,75 159,950 27 29 2955 153,390 29 31 3261 181,040 27 29 2678

30 23792 DENİZ YILMA -M 3 1 2,75 2 4 1,00 5 5 3,75 153,698 30 32 3087 172,618 22 24 3028 171,505 28 30 2874
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 18,5 11,2 15,68 3,6 3,0 2,88 6,2 5,2 4,93 0,2 1,1 -0,04 28,6 20,5 23,45 201,590 189,150 228,760

KATILIMLAR

31 13111 SILA YÜKSEL -M 6 10 3,50 6 6 4,50 0 1 -0,25 12 17 7,75 135,360 32 34 3287 165,993 26 28 3157 168,078 29 31 2944

32 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 12 9 9,75 8 17 3,75 1 3 0,25 21 29 13,75 155,505 29 31 3055 143,728 30 32 3306 164,818 30 32 3000

33 13036 ANDAN YILMAZ -M 11 17 6,75 12 14 8,50 1 4 0,00 24 35 15,25 158,408 28 30 2990 139,813 31 33 3321 152,005 31 33 3184

34 11353 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 6 7 4,25 11 10 8,50 7 33 -1,25 7 33 -1,25 31 83 10,25 146,128 31 33 3225 127,243 32 34 3330 134,943 32 34 3299

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 18,5 11,2 15,68 3,6 3,0 2,88 6,2 5,2 4,93 0,2 1,1 -0,04 28,6 20,5 23,45 201,590 189,150 228,760

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 27 9 24,75 25 8 23,00 52 17 47,75 282,070 1 1 184 304,970 1 1 572 371,338 1 1 12

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 26 9 23,75 24 4 23,00 50 13 46,75 256,750 2 2 383 282,163 2 2 840 345,145 2 2 33

3 13142 GÖKSU CEYLAN -M 21 17 16,75 24 11 21,25 45 28 38,00 238,953 8 9 593 280,505 3 3 856 321,838 4 4 86

4 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 28 5 26,75 18 11 15,25 46 16 42,00 255,210 3 3 402 248,498 4 4 1287 321,998 3 3 85

5 13026 EFE GÜNAY -M 24 9 21,75 5 6 3,50 29 15 25,25 244,463 5 6 517 219,895 5 5 1797 278,208 5 5 359

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 23 9 20,75 12 9 9,75 6 5 4,75 41 23 35,25 254,735 1 4 407 206,408 1 6 2079 261,190 1 6 618

7 17016 SUDENUR HAN -M 24 11 21,25 6 5 4,75 30 16 26,00 223,023 9 10 808 202,488 6 7 2180 259,523 6 7 656

8 13115 NİL TURBİL -M 15 13 11,75 6 5 4,75 21 18 16,50 192,715 19 20 1554 201,200 7 8 2212 228,140 13 15 1357

9 17014 CEYDA BOZTA -M 18 12 15,00 8 4 7,00 26 16 22,00 196,243 16 17 1447 200,610 8 9 2230 238,058 9 10 1109

10 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 18 16 14,00 12 10 9,50 30 26 23,50 184,871 1 23 1781 199,408 1 10 2263 233,220 1 12 1220

11 10712 ENES HAKTAN ÖZ -M 10 4 9,00 8 2 7,50 18 6 16,50 169,851 25 27 2396 193,768 9 11 2411 212,090 20 22 1814

12 13030 HANİFE SERTKAYA -M 18 8 16,00 4 2 3,50 4 2 3,50 26 12 23,00 210,045 12 13 1070 190,150 10 12 2512 230,868 11 13 1278

13 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 24 11 21,25 9 2 8,50 33 13 29,75 200,110 14 15 1322 188,875 11 13 2551 246,223 8 9 907

14 13063 CEM SÖZEN -M 20 17 15,75 5 7 3,25 25 24 19,00 192,733 18 19 1552 184,335 12 14 2695 223,983 16 18 1468

15 13060 ONUR YILMAZ -M 27 13 23,75 5 5 3,75 32 18 27,50 214,891 10 11 971 183,193 13 15 2727 248,340 7 8 861

16 13048 NESİBE UÇAR -M 21 10 18,50 4 0 4,00 4 2 3,50 29 12 26,00 210,821 11 12 1050 182,488 14 16 2738 230,865 12 14 1279

17 0 EMRULLAH -M 22 9 19,75 14 9 11,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 38 20 33,00 241,858 7 8 553 182,300 15 17 2741 235,188 10 11 1176

18 13126 SAİME GÖVŞEN -M 12 15 8,25 7 12 4,00 8 3 7,25 27 30 19,50 166,593 26 28 2534 178,285 16 18 2866 194,820 26 28 2332

19 13136 SILA GEZEK -M 17 13 13,75 3 1 2,75 4 3 3,25 24 17 19,75 188,360 21 22 1689 177,873 17 19 2884 211,523 21 23 1830

20 0 ALİME DÜZGÜN -M 19 16 15,00 1 0 1,00 3 7 1,25 23 23 17,25 190,706 20 21 1611 176,143 18 20 2931 213,443 18 20 1764

21 13064 RECEP ŞEN     N -M 15 12 12,00 10 5 8,75 1 2 0,50 26 19 21,25 205,886 13 14 1168 174,028 19 21 2997 202,178 23 25 2122

22 13049 YASEMİN TUTAL -M 21 8 19,00 2 5 0,75 23 13 19,75 199,778 15 16 1328 174,010 20 22 2998 224,358 15 17 1461

23 13020 BERKAY KORKMAZ -M 18 17 13,75 3 3 2,25 21 20 16,00 179,003 24 26 1964 173,483 21 23 3010 206,995 22 24 1961

24 13095 SILANUR ÇEŞMEBAŞI -M 20 13 16,75 0 4 -1,00 20 17 15,75 193,053 17 18 1535 169,798 23 25 3086 212,540 19 21 1796

25 13039 BERK KARA -M 16 11 13,25 1 0 1,00 3 10 0,50 20 21 14,75 181,783 22 24 1886 169,415 24 26 3097 201,840 25 27 2134

26 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 24 15 20,25 17 7 15,25 1 0 1,00 42 22 36,50 243,895 6 7 526 167,915 25 27 3125 222,565 17 19 1507

27 13111 SILA YÜKSEL -M 6 10 3,50 6 6 4,50 0 1 -0,25 12 17 7,75 135,360 32 34 3287 165,993 26 28 3157 168,078 29 31 2944

28 13097 DAMLA KARADENİZ -M 21 12 18,00 1 4 0,00 22 16 18,00 180,268 23 25 1924 154,723 28 30 3254 202,075 24 26 2124

29 13158 ERAY EVRAN -M 14 9 11,75 1 4 0,00 15 13 11,75 159,950 27 29 2955 153,390 29 31 3261 181,040 27 29 2678

30 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 12 9 9,75 8 17 3,75 1 3 0,25 21 29 13,75 155,505 29 31 3055 143,728 30 32 3306 164,818 30 32 3000
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 18,5 11,2 15,68 3,6 3,0 2,88 6,2 5,2 4,93 0,2 1,1 -0,04 28,6 20,5 23,45 201,590 189,150 228,760

KATILIMLAR

31 13036 ANDAN YILMAZ -M 11 17 6,75 12 14 8,50 1 4 0,00 24 35 15,25 158,408 28 30 2990 139,813 31 33 3321 152,005 31 33 3184

32 11353 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 6 7 4,25 11 10 8,50 7 33 -1,25 7 33 -1,25 31 83 10,25 146,128 31 33 3225 127,243 32 34 3330 134,943 32 34 3299

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,88 0,50 1,76 2,77 1,75 2,33 1,93 1,05 1,67 1,17 0,83 0,96 9,20 4,95 7,96 2,82 0,94 2,59 19,77 10,02 17,27 199,6 240,7 220,9

Okul Ortalaması 4,26 1,29 3,94 7,29 5,00 6,04 4,12 2,82 3,41 2,79 2,06 2,28 4,74 4,41 3,63 1,50 0,82 1,29 24,70 16,40 20,59 201,6 189,2 228,8

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 6 0 6,00 12 5 10,75 6 2 5,50 3 2 2,50 19 6 17,50 6 2 5,50 52 17 47,75 282,1 184 305,0 572 371,3 12

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 5 1 4,75 13 2 12,50 3 5 1,75 5 1 4,75 17 4 16,00 7 0 7,00 50 13 46,75 256,8 383 282,2 840 345,1 33

3 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 5 1 4,75 10 4 9,00 7 0 7,00 6 0 6,00 14 9 11,75 4 2 3,50 46 16 42,00 255,2 402 248,5 1287 322,0 85

4 13142 GÖKSU CEYLAN -M 5 1 4,75 9 8 7,00 4 5 2,75 3 3 2,25 16 10 13,50 8 1 7,75 45 28 38,00 239,0 593 280,5 856 321,8 86

5 13026 EFE GÜNAY -M 6 0 6,00 7 6 5,50 7 2 6,50 4 1 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 29 15 25,25 244,5 517 219,9 1797 278,2 359

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 5 1 4,75 10 5 8,75 3 3 2,25 5 0 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 29 14 25,50 254,7 407 206,4 2079 261,2 618

7 17016 SUDENUR HAN -M 5 1 4,75 10 4 9,00 6 3 5,25 3 3 2,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 30 16 26,00 223,0 808 202,5 2180 259,5 656

8 13060 ONUR YILMAZ -M 5 1 4,75 13 5 11,75 6 4 5,00 3 3 2,25 5 5 3,75 32 18 27,50 214,9 971 183,2 2727 248,3 861

9 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 6 0 6,00 7 7 5,25 7 2 6,50 4 2 3,50 6 2 5,50 3 0 3,00 33 13 29,75 200,1 1322 188,9 2551 246,2 907

10 17014 CEYDA BOZTA -M 4 2 3,50 8 5 6,75 5 3 4,25 1 2 0,50 7 3 6,25 1 1 0,75 26 16 22,00 196,2 1447 200,6 2230 238,1 1109

11 0 EMRULLAH -M 4 1 3,75 8 5 6,75 5 3 4,25 5 0 5,00 2 1 1,75 24 10 21,50 241,9 553 182,3 2741 235,2 1176

12 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 5 1 4,75 6 9 3,75 3 4 2,00 4 2 3,50 7 8 5,00 5 2 4,50 30 26 23,50 184,9 1781 199,4 2263 233,2 1220

13 13030 HANİFE SERTKAYA -M 6 0 6,00 8 2 7,50 4 3 3,25 0 3 -0,75 4 2 3,50 22 10 19,50 210,0 1070 190,2 2512 230,9 1278

14 13048 NESİBE UÇAR -M 5 0 5,00 8 6 6,50 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 25 12 22,00 210,8 1050 182,5 2738 230,9 1279

15 13115 NİL TURBİL -M 3 3 2,25 7 5 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 4 3,00 2 1 1,75 21 18 16,50 192,7 1554 201,2 2212 228,1 1357

16 13134 TOLGA KAPLAN -M 6 0 6,00 10 8 8,00 6 4 5,00 5 1 4,75 27 13 23,75 246,3 496 161,5 3221 226,8 1395

17 13049 YASEMİN TUTAL -M 5 1 4,75 9 3 8,25 5 2 4,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 23 13 19,75 199,8 1328 174,0 2998 224,4 1461

18 13063 CEM SÖZEN -M 3 3 2,25 7 8 5,00 5 5 3,75 5 1 4,75 5 7 3,25 25 24 19,00 192,7 1552 184,3 2695 224,0 1468

19 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 2 4 1,00 10 8 8,00 8 1 7,75 4 2 3,50 1 0 1,00 25 15 21,25 243,9 526 167,9 3125 222,6 1507

20 0 ALİME DÜZGÜN -M 6 0 6,00 9 8 7,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 5 0,75 1 2 0,50 22 23 16,25 190,7 1611 176,1 2931 213,4 1764

21 13095 SILANUR ÇEŞMEBAŞI -M 5 1 4,75 12 2 11,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 20 17 15,75 193,1 1535 169,8 3086 212,5 1796

22 10712 ENES HAKTAN ÖZ -M 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 2 3,50 6 2 5,50 2 0 2,00 18 6 16,50 169,9 2396 193,8 2411 212,1 1814

23 13136 SILA GEZEK -M 5 1 4,75 6 5 4,75 4 4 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 21 16 17,00 188,4 1689 177,9 2884 211,5 1830

24 13020 BERKAY KORKMAZ -M 3 3 2,25 7 7 5,25 4 5 2,75 4 2 3,50 2 3 1,25 1 0 1,00 21 20 16,00 179,0 1964 173,5 3010 207,0 1961

25 13064 RECEP ŞEN     N -M 4 2 3,50 6 7 4,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 16 14 12,50 205,9 1168 174,0 2997 202,2 2122

26 13097 DAMLA KARADENİZ -M 5 1 4,75 9 6 7,50 4 2 3,50 3 3 2,25 1 4 0,00 22 16 18,00 180,3 1924 154,7 3254 202,1 2124

27 13039 BERK KARA -M 4 1 3,75 5 4 4,00 5 2 4,50 2 4 1,00 2 10 -0,50 1 0 1,00 19 21 13,75 181,8 1886 169,4 3097 201,8 2134

28 13126 SAİME GÖVŞEN -M 2 4 1,00 5 7 3,25 4 2 3,50 1 2 0,50 6 3 5,25 2 0 2,00 20 18 15,50 166,6 2534 178,3 2866 194,8 2332

29 13158 ERAY EVRAN -M 5 1 4,75 6 3 5,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 15 13 11,75 160,0 2955 153,4 3261 181,0 2678
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,88 0,50 1,76 2,77 1,75 2,33 1,93 1,05 1,67 1,17 0,83 0,96 9,20 4,95 7,96 2,82 0,94 2,59 19,77 10,02 17,27 199,6 240,7 220,9

Okul Ortalaması 4,26 1,29 3,94 7,29 5,00 6,04 4,12 2,82 3,41 2,79 2,06 2,28 4,74 4,41 3,63 1,50 0,82 1,29 24,70 16,40 20,59 201,6 189,2 228,8

KATILIMLAR

30 23792 DENİZ YILMA -M 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 153,7 3087 172,6 3028 171,5 2874

31 13111 SILA YÜKSEL -M 2 2 1,50 3 5 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 6 2,50 2 0 2,00 12 16 8,00 135,4 3287 166,0 3157 168,1 2944

32 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 3 2 2,50 1 0 1,00 5 4 4,00 3 3 2,25 12 9 9,75 155,5 3055 143,7 3306 164,8 3000

33 13036 ANDAN YILMAZ -M 4 2 3,50 5 7 3,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 12 21 6,75 158,4 2990 139,8 3321 152,0 3184

34 11353 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 26 -2,50 3 7 1,25 13 40 3,00 146,1 3225 127,2 3330 134,9 3299
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,20 4,95 7,96 2,82 0,94 2,59 2,48 2,88 1,76 2,38 1,68 1,96 3,37 2,03 2,86 20,25 12,48 17,13 199,6 240,7 220,9

Okul Ortalaması 4,74 4,41 3,63 1,50 0,82 1,29 0,06 0,41 -0,04 0,09 0,32 0,01 0,09 0,38 -0,01 6,48 6,34 4,88 201,6 189,2 228,8

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 19 6 17,50 6 2 5,50 25 8 23,00 282,1 184 305,0 572 371,3 12

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 17 4 16,00 7 0 7,00 24 4 23,00 256,8 383 282,2 840 345,1 33

3 13142 GÖKSU CEYLAN -M 16 10 13,50 8 1 7,75 24 11 21,25 239,0 593 280,5 856 321,8 86

4 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 14 9 11,75 4 2 3,50 18 11 15,25 255,2 402 248,5 1287 322,0 85

5 13026 EFE GÜNAY -M 5 5 3,75 0 1 -0,25 5 6 3,50 244,5 517 219,9 1797 278,2 359

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 5 4 4,00 1 1 0,75 6 5 4,75 254,7 407 206,4 2079 261,2 618

7 17016 SUDENUR HAN -M 6 4 5,00 0 1 -0,25 6 5 4,75 223,0 808 202,5 2180 259,5 656

8 13115 NİL TURBİL -M 4 4 3,00 2 1 1,75 6 5 4,75 192,7 1554 201,2 2212 228,1 1357

9 17014 CEYDA BOZTA -M 7 3 6,25 1 1 0,75 8 4 7,00 196,2 1447 200,6 2230 238,1 1109

10 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 7 8 5,00 5 2 4,50 12 10 9,50 184,9 1781 199,4 2263 233,2 1220

11 10712 ENES HAKTAN ÖZ -M 6 2 5,50 2 0 2,00 8 2 7,50 169,9 2396 193,8 2411 212,1 1814

12 13030 HANİFE SERTKAYA -M 4 2 3,50 4 2 3,50 210,0 1070 190,2 2512 230,9 1278

13 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 6 2 5,50 3 0 3,00 9 2 8,50 200,1 1322 188,9 2551 246,2 907

14 13063 CEM SÖZEN -M 5 7 3,25 5 7 3,25 192,7 1552 184,3 2695 224,0 1468

15 13060 ONUR YILMAZ -M 5 5 3,75 5 5 3,75 214,9 971 183,2 2727 248,3 861

16 13048 NESİBE UÇAR -M 4 2 3,50 4 2 3,50 210,8 1050 182,5 2738 230,9 1279

17 0 EMRULLAH -M 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 241,9 553 182,3 2741 235,2 1176

18 13126 SAİME GÖVŞEN -M 6 3 5,25 2 0 2,00 8 3 7,25 166,6 2534 178,3 2866 194,8 2332

19 13136 SILA GEZEK -M 2 2 1,50 2 1 1,75 4 3 3,25 188,4 1689 177,9 2884 211,5 1830

20 0 ALİME DÜZGÜN -M 2 5 0,75 1 2 0,50 3 7 1,25 190,7 1611 176,1 2931 213,4 1764

21 13064 RECEP ŞEN     N -M 1 2 0,50 1 2 0,50 205,9 1168 174,0 2997 202,2 2122

22 13049 YASEMİN TUTAL -M 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 199,8 1328 174,0 2998 224,4 1461

23 13020 BERKAY KORKMAZ -M 2 3 1,25 1 0 1,00 3 3 2,25 179,0 1964 173,5 3010 207,0 1961

24 13095 SILANUR ÇEŞMEBAŞI -M 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 193,1 1535 169,8 3086 212,5 1796

25 13039 BERK KARA -M 2 10 -0,50 1 0 1,00 3 10 0,50 181,8 1886 169,4 3097 201,8 2134

26 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 1 0 1,00 1 0 1,00 243,9 526 167,9 3125 222,6 1507

27 13111 SILA YÜKSEL -M 4 6 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 6 7 4,25 135,4 3287 166,0 3157 168,1 2944

28 13097 DAMLA KARADENİZ -M 1 4 0,00 1 4 0,00 180,3 1924 154,7 3254 202,1 2124

29 13158 ERAY EVRAN -M 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 160,0 2955 153,4 3261 181,0 2678
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 34 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,20 4,95 7,96 2,82 0,94 2,59 2,48 2,88 1,76 2,38 1,68 1,96 3,37 2,03 2,86 20,25 12,48 17,13 199,6 240,7 220,9

Okul Ortalaması 4,74 4,41 3,63 1,50 0,82 1,29 0,06 0,41 -0,04 0,09 0,32 0,01 0,09 0,38 -0,01 6,48 6,34 4,88 201,6 189,2 228,8

KATILIMLAR

30 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 155,5 3055 143,7 3306 164,8 3000

31 13036 ANDAN YILMAZ -M 1 4 0,00 1 4 0,00 158,4 2990 139,8 3321 152,0 3184

32 11353 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 12 -1,00 2 11 -0,75 3 10 0,50 14 66 -2,50 146,1 3225 127,2 3330 134,9 3299
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SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALİME DÜZGÜN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,706 199,580 20 21 154 154 1611

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
176,143 240,650 18 20 316 318 2931

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
213,443 220,920 18 20 227 227 1764

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,36 56

Tarih-1 5 3 2 2,03 41

Coğrafya-1 5 2 1 1,79 36

Felsefe 5 2 1 1,78 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 2,05 41

TYT Sosyal 20 9 6 7,65 38

Matematik-1 30 7 4 5,98 20

Geometri 10 1 0 0,89 9

TYT Matematik 40 8 4 6,87 17

Fizik 7 1 1 0,42 6

Kimya 7 0 1 0,24 3

Biyoloji 6 1 1 0,34 6

TYT Fen 20 1 2 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 16 15,00 38 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 3 7 1,25 3 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 67 46 55,12 20 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 ABBEABdbDEAe CAdeaCBdBCc Ca bdeD eE Cabd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2                                   A           

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik eaD  Cb                    be   d Bb    

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ANDAN YILMAZ 13036 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,408 199,580 28 30 314 319 2990

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
139,813 240,650 31 33 381 399 3321

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
152,005 220,920 31 33 367 370 3184

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 17 6,75 17 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 12 14 8,50 21 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 1 4 0,00 0 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 44 72 26,00 9 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BecBEABCcd eaA  dd e CB Deaca    B bdb a

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2 Dcb c    E D  dEdeD e bEaCcACaDDc  Ec  e      

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik Ce  ab      e                           

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Ekonomi 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KAYA 13062 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,070 199,580 1 1 21 21 184

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
304,970 240,650 1 1 79 79 572

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
371,338 220,920 1 1 8 8 12

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 24 5 22,75 76

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 25 8 23,00 58 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 149 34 140,50 50 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BBABEABCdECaEAc bdACBCBCDbaACCD  BC dEeC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Matematik CccACDaEEAEEcBEECBDbE     dDCDBcDBCc BC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERK KARA 13039 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,783 199,580 22 24 201 201 1886

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
169,415 240,650 24 26 339 344 3097

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
201,840 220,920 25 27 277 277 2134

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

Matematik-1 30 3 0 3,00 10

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 2 10 -0,50 -2 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 3 10 0,50 1 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 58 36 49,00 18 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1  BABaA CAde E     dC Ca D eACaD  BaAbbcC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2 D                                             

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik bbD abCbddada                        B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY KORKMAZ 13020 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,003 199,580 24 26 211 211 1964

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
173,483 240,650 21 23 323 326 3010

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
206,995 220,920 22 24 251 251 1961

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 3 6 1,50 5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 3 3 2,25 6 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 61 46 49,50 18 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 aBdBEdBCdd  bb cdAdC CBCDaeAae AdBeAdEDC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Matematik Cc Ab            a                   B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖZDEN 13110 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,895 199,580 6 7 41 41 526

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
167,915 240,650 25 27 343 349 3125

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
222,565 220,920 17 19 200 200 1507

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 4 21,00 53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Türkçe 6 2 4 1,00 17 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 15 20,25 51 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 17 7 15,25 38 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 77 35 68,25 24 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AaBaedbCbEAdcCAcCBCBeBbcACeDA BDDBEeCCbA

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2     A EBDDeeEEcDCcAeA    AbE    Db   BEE      

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEM SÖZEN 13063 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,733 199,580 18 19 144 144 1552

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
184,335 240,650 12 14 297 299 2695

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
223,983 220,920 16 18 194 194 1468

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 4 2 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 17 15,75 39 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 5 7 3,25 8 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 70 43 59,25 21 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AcBacBEeDdd  adc BCBCBdccCCeAdBDaaEDCaAA

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik AbD dCbDde  E              ce           

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BOZTA 17014 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,243 199,580 16 17 127 127 1447

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
200,610 240,650 8 9 259 260 2230

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
238,058 220,920 9 10 166 166 1109

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 8 4 7,00 18 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 76 37 66,75 24 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AeBbAB aDddB  AAC CBdB cACC edBD ab C b 

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik AC  ECaD     d          e  E Ec      B  

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARADENİZ 13097 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,268 199,580 23 25 207 207 1924

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
154,723 240,650 28 30 362 377 3254

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
202,075 220,920 24 26 275 275 2124

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 12 18,00 45 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 1 4 0,00 0 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 51 39 41,25 15 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AdBEAB CDEAd  eAdeCBCBdbACC   Bb eEDCbbd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik  Cb c            bc                     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ YILMA 23792 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,698 199,580 30 32 330 336 3087

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
172,618 240,650 22 24 326 329 3028

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
171,505 220,920 28 30 343 343 2874

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,36 56

Tarih-1 5 3 2 2,03 41

Coğrafya-1 5 2 1 1,79 36

Felsefe 5 2 1 1,78 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 2,05 41

TYT Sosyal 20 9 6 7,65 38

Matematik-1 30 7 4 5,98 20

Geometri 10 1 0 0,89 9

TYT Matematik 40 8 4 6,87 17

Fizik 7 1 1 0,42 6

Kimya 7 0 1 0,24 3

Biyoloji 6 1 1 0,34 6

TYT Fen 20 1 2 1,00 5

Türkçe 6 3 0 3,00 50 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 2,75 7 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 2 4 1,00 3 2,75 2,88 2,69

Toplam: 280 49 28 41,62 15 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 ABB      b                              

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2         acdC E a                              

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA YİĞİTYILMAZ 11353 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,128 199,580 31 33 345 356 3225

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
127,243 240,650 32 34 383 403 3330

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
134,943 220,920 32 34 380 394 3299

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 25 -0,25 -1

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25

TYT Sosyal 20 2 14 -1,50 -8

Matematik-1 30 9 21 3,75 13

Geometri 10 5 5 3,75 38

TYT Matematik 40 14 26 7,50 19

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 4 16 0,00 0

Türkçe 6 2 3 1,25 21 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 7 4,25 11 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 0 4 -1,00 -9 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 11 10 8,50 21 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 4 26 -2,50 -8 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 3 7 1,25 13 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 7 33 -1,25 -3 4,79 4,93 10,55

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,05 -0,04 1,76

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 0,01 0,01 1,96

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 -0,01 -0,01 2,86

Fen Bilimleri 40 7 33 -1,25 -3 -0,05 -0,04 6,59

Toplam: 280 57 164 16,00 6 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 ecBdA            d       eC A cD    C b 

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2       ae DCd a e d    DaE CEedB b AC  EE      

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik cbeddabeceBaadebadBeaceAbecbAbadcaBedBDb

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD



Fen Bilimleri ebaedeDEaeaecdaadEabeccBadaCdccaBdAabbbd

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Ekonomi 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EFE GÜNAY 13026 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
244,463 199,580 5 6 40 40 517

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
219,895 240,650 5 5 214 214 1797

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
278,208 220,920 5 5 79 79 359

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 17 4 16,00 53

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 5 6 3,50 9 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 101 29 93,75 33 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BBABEABdebCedAd  A C CB DDaeCCDA B AdEDC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Matematik CDDbac E   Ea     b                  c  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,858 199,580 7 8 44 44 553

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
182,300 240,650 15 17 303 305 2741

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
235,188 220,920 10 11 168 168 1176

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 14 9 11,75 29 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,79 4,93 10,55

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,05 -0,04 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,01 0,01 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 2,86

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,05 -0,04 6,59

Toplam: 280 84 34 75,50 27 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1  BBbAB CeEA cCAd   BbBCecCCD dBb BEDC AA

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2  cA e c DDeeaE DC ADAB   be       A DBcE      

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik      C D          e                     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD



Fen Bilimleri     d                                   

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ENES HAKTAN ÖZ 10712 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,851 199,580 25 27 255 256 2396

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
193,768 240,650 9 11 277 278 2411

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
212,090 220,920 20 22 234 234 1814

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,36 56

Tarih-1 5 3 2 2,03 41

Coğrafya-1 5 2 1 1,79 36

Felsefe 5 2 1 1,78 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 2,05 41

TYT Sosyal 20 9 6 7,65 38

Matematik-1 30 7 4 5,98 20

Geometri 10 1 0 0,89 9

TYT Matematik 40 8 4 6,87 17

Fizik 7 1 1 0,42 6

Kimya 7 0 1 0,24 3

Biyoloji 6 1 1 0,34 6

TYT Fen 20 1 2 1,00 5

Türkçe 6 1 0 1,00 17 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 4 9,00 23 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 8 2 7,50 19 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 62 29 54,37 19 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1      ABde C                   DA BbAdEDC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Matematik CDe Cb EE       C               DB      

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY EVRAN 13158 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,950 199,580 27 29 304 309 2955

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
153,390 240,650 29 31 365 380 3261

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
181,040 220,920 27 29 330 330 2678

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 11,75 29 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 1 4 0,00 0 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 45 45 33,75 12 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AdBEABdC EA     e CBC d  C    Bb aE b bd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik      C   b                    a      d c

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 2 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKGÜMÜŞ 13011 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
255,210 199,580 3 3 32 32 402

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
248,498 240,650 4 4 155 155 1287

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
321,998 220,920 3 3 34 34 85

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 14 9 11,75 39 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 18 11 15,25 38 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 116 37 106,75 38 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 ABBdABECaaA  dA  BCBCBCdACC  EBD BEDCCAA

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik dCebECcDE  EECdceEB    cD DEA*aCE c  B D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKSU CEYLAN 13142 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
238,953 199,580 8 9 47 47 593

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
280,505 240,650 3 3 115 115 856

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
321,838 220,920 4 4 35 35 86

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 1 6 -0,50 -7

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 17 16,75 42 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 16 10 13,50 45 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 24 11 21,25 53 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 129 57 114,75 41 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 ABeEABdCDbABaeA CBdBeBebdaCD dBDeaEDCbbd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik AbDbECDDEcBdECBbC a  d cDCDEcaBCEcBCEB D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 2 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE SERTKAYA 13030 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,045 199,580 12 13 88 88 1070

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
190,150 240,650 10 12 285 287 2512

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
230,868 220,920 11 13 177 177 1278

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 4 2 3,50 9 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 74 27 67,25 24 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BBABEABCAde EA     C CB D a CacA B b a a

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2 DD  c    E    e           E                   

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik Cc   D bE   D                           

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890



100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED İBRAHİM KAY 13175 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,505 199,580 29 31 324 330 3055

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
143,728 240,650 30 32 374 392 3306

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
164,818 220,920 30 32 354 356 3000

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 13 7,75 19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

Matematik-1 30 1 1 0,75 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 9,75 24 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 8 17 3,75 9 2,75 2,88 2,69

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,05 -0,04 1,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,01 0,01 1,96

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,01 -0,01 2,86

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 -0,05 -0,04 6,59

Toplam: 280 40 51 27,25 10 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AdBbA E                 AbabAEBa BEDbaAc

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2 C bcAEcc cdeEceeC A cd         a  deeBaE      

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Fen Bilimleri                           Ca  e c       

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE UÇAR 13048 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,821 199,580 11 12 86 86 1050

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
182,488 240,650 14 16 302 304 2738

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
230,865 220,920 12 14 178 178 1279

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,36 56

Tarih-1 5 3 2 2,03 41

Coğrafya-1 5 2 1 1,79 36

Felsefe 5 2 1 1,78 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 2,05 41

TYT Sosyal 20 9 6 7,65 38

Matematik-1 30 7 4 5,98 20

Geometri 10 1 0 0,89 9

TYT Matematik 40 8 4 6,87 17

Fizik 7 1 1 0,42 6

Kimya 7 0 1 0,24 3

Biyoloji 6 1 1 0,34 6

TYT Fen 20 1 2 1,00 5

Türkçe 6 5 0 5,00 83 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 4 0 4,00 10 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 73 35 63,87 23 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BBAB ABb EeDbAB bd C bBCD eACa   BCbAEaC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2 DD               DD                           

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik CcD     E cE                            

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NİL TURBİL 13115 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,715 199,580 19 20 145 145 1554

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
201,200 240,650 7 8 258 258 2212

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
228,140 220,920 13 15 184 184 1357

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 13 3 12,25 41

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 11,75 29 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 6 5 4,75 12 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 76 36 67,00 24 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AcBaAd dadb   A C CBCBCe CC cdB   aeC Ad

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik bb CE c  a    B            E       C  eD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR YILMAZ 13060 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,891 199,580 10 11 78 78 971

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
183,193 240,650 13 15 301 303 2727

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
248,340 220,920 7 8 138 138 861

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,36 56

Tarih-1 5 3 2 2,03 41

Coğrafya-1 5 2 1 1,79 36

Felsefe 5 2 1 1,78 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 2,05 41

TYT Sosyal 20 9 6 7,65 38

Matematik-1 30 7 4 5,98 20

Geometri 10 1 0 0,89 9

TYT Matematik 40 8 4 6,87 17

Fizik 7 1 1 0,42 6

Kimya 7 0 1 0,24 3

Biyoloji 6 1 1 0,34 6

TYT Fen 20 1 2 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 5 5 3,75 9 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 76 41 65,37 23 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AcBEABdeDEABBaAAaaCBCBCAdCCDAEcDbeEDCebd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik bC  ECcD     C  e          de           

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP ŞEN     N 13064 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,886 199,580 13 14 96 96 1168

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
174,028 240,650 19 21 319 322 2997

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
202,178 220,920 23 25 274 274 2122

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,36 56

Tarih-1 5 3 2 2,03 41

Coğrafya-1 5 2 1 1,79 36

Felsefe 5 2 1 1,78 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 2,05 41

TYT Sosyal 20 9 6 7,65 38

Matematik-1 30 7 4 5,98 20

Geometri 10 1 0 0,89 9

TYT Matematik 40 8 4 6,87 17

Fizik 7 1 1 0,42 6

Kimya 7 0 1 0,24 3

Biyoloji 6 1 1 0,34 6

TYT Fen 20 1 2 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 12 12,00 30 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 10 5 8,75 22 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 1 2 0,50 1 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 70 42 59,12 21 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AdBEcBbCcEA  ad   CBbBde C    Bb BEDa  b

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2  c  A E D  CE  D cA     E     c D  b B c      

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik      C   c      a                       

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SAİME GÖVŞEN 13126 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,593 199,580 26 28 265 266 2534

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
178,285 240,650 16 18 313 315 2866

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
194,820 220,920 26 28 302 302 2332

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

Matematik-1 30 2 1 1,75 6

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 15 8,25 21 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 1,00 17 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 7 12 4,00 10 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 8 3 7,25 18 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 57 47 45,25 16 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 cdccABEdccA c Aba C eB   Ca  dBD Bb b A 

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2  c   cEaDcae   D a D  DaEeb   e e        C    

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik e   E    e       EB     DbDE  B E       

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 1 0 100
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GEZEK 13136 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,360 199,580 21 22 168 168 1689

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
177,873 240,650 17 19 315 317 2884

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
211,523 220,920 21 23 238 238 1830

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 3 1 2,75 7 2,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 4 3 3,25 8 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 63 34 54,50 19 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AcBEABbC EAe  c C C bB cACeDcdeD  bbC bA

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2            d                   DD      E      

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik  e                   d AD     cC     B  

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YÜKSEL 13111 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,360 199,580 32 34 363 379 3287

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
165,993 240,650 26 28 348 356 3157

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
168,078 220,920 29 31 348 350 2944

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 2 1,50 25 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 3,50 9 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 6 6 4,50 11 4,79 4,93 10,55

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,05 -0,04 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,01 0,01 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 2,86

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,05 -0,04 6,59

Toplam: 280 39 35 30,25 11 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 cB d AB A b   ec b   Cc   a Cd         a

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Matematik Cc c c E  c c     a         CD  DB      

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri b                                       

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILANUR ÇEŞMEBAŞI 13095 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,053 199,580 17 18 143 143 1535

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
169,798 240,650 23 25 335 340 3086

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
212,540 220,920 19 21 231 231 1796

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,36 56

Tarih-1 5 3 2 2,03 41

Coğrafya-1 5 2 1 1,79 36

Felsefe 5 2 1 1,78 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 2,05 41

TYT Sosyal 20 9 6 7,65 38

Matematik-1 30 7 4 5,98 20

Geometri 10 1 0 0,89 9

TYT Matematik 40 8 4 6,87 17

Fizik 7 1 1 0,42 6

Kimya 7 0 1 0,24 3

Biyoloji 6 1 1 0,34 6

TYT Fen 20 1 2 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 12 2 11,50 64 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 64 40 53,62 19 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 cBABEABCcECDEA c A  BCBCbeadCe   dCbcbeC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Matematik                  dc       c          c  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR HAN 17016 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,023 199,580 9 10 65 65 808

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
202,488 240,650 6 7 257 257 2180

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
259,523 220,920 6 7 115 115 656

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

Matematik-1 30 17 2 16,50 55

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 6 5 4,75 12 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 87 38 77,50 28 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 ABBdABdCaEA  eAAC CBC dAdCCDAdBD ebDCebA

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik Aa   CDc a             A   EdE    a     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA KAPLAN 13134 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
246,298 199,580 4 5 39 39 496

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
161,510 240,650 27 29 357 371 3221

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
226,800 220,920 14 16 189 189 1395

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 4 6 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 15,57 15,68 6,72

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 0,76 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,85 0,96 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,17 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,61 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,03 0,01

Sosyal-2 40 17 11 14,25 36 2,75 2,88 2,69

Toplam: 280 80 53 66,75 24 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 ABBEABbdDEAdcCcAeBCBdBCeACdDdcBDDecDCCAA

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2 dcdEdEEBDDedEdaDCcAcAB            ACeBEE      

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÖZHELVACI 13141 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,110 199,580 14 15 111 111 1322

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
188,875 240,650 11 13 286 288 2551

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
246,223 220,920 8 9 147 147 907

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 5 3 4,25 14

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 9 2 8,50 21 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 72 43 61,25 22 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BBABEABdAde bAed A C CaCD BACaDAdBaAAbDC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Matematik CDD a     E D             A e   DB E    

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAPLAN 13133 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,750 199,580 2 2 31 31 383

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
282,163 240,650 2 2 110 110 840

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
345,145 220,920 2 2 16 16 33

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 14 2 13,50 45

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 24 4 23,00 58 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 128 28 121,00 43 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AcBEABE aEA BaA CBCBCBCA Ce AdcDaaEDCCAd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik AC b CcDED EECBDaE     A CDEcEBCE B  BDD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN TUTAL 13049 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,778 199,580 15 16 112 112 1328

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
174,010 240,650 20 22 320 323 2998

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
224,358 220,920 15 17 193 193 1461

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 32 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11

Matematik-1 30 6 6 4,50 15

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,89 3,94 1,76

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 6,03 6,04 2,33

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,49 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,16 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 8 19,00 48 15,57 15,68 6,72

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 3,58 3,63 7,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,21 1,29 2,59

Matematik 40 2 5 0,75 2 4,79 4,93 10,55

Toplam: 280 66 35 57,25 20 62,79 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AeBEABb DEA   AAC CBecC ACdD  BD eE aCb 

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik bC   C   e    c               cb        

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YAMAN 13024 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,871 199,580 1 23 181 181 1781

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
199,408 240,650 1 10 262 263 2263

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
233,220 220,920 1 12 172 172 1220

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 1 34 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,36 56

Tarih-1 5 3 2 2,03 41

Coğrafya-1 5 2 1 1,79 36

Felsefe 5 2 1 1,78 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 2,05 41

TYT Sosyal 20 9 6 7,65 38

Matematik-1 30 7 4 5,98 20

Geometri 10 1 0 0,89 9

TYT Matematik 40 8 4 6,87 17

Fizik 7 1 1 0,42 6

Kimya 7 0 1 0,24 3

Biyoloji 6 1 1 0,34 6

TYT Fen 20 1 2 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,75 3,94 1,76

Edebiyat 18 6 9 3,75 21 3,75 6,04 2,33

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,00 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 14,00 15,68 6,72

Matematik-2 30 7 8 5,00 17 5,00 3,63 7,96

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,50 1,29 2,59

Matematik 40 12 10 9,50 24 9,50 4,93 10,55

Toplam: 280 74 49 61,37 22 61,37 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AeBEABEeacAeed AC C dBbedCC  cdD eEDCaAd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik cCDbECbD aB  e b  c    A     dBb  BC aDD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KIŞLALI 13092 -MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,735 199,580 1 4 33 33 407

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

SAY
206,408 240,650 1 6 254 254 2079

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

EA
261,190 220,920 1 6 107 107 618

Puanı Hesaplanan: 34 383 403 3330

Katılımlar: 1 34 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 12 1 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,75 3,94 1,76

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 8,75 6,04 2,33

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,25 3,41 1,67

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 5,00 2,28 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 20,75 52 20,75 15,68 6,72

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 3,25 0,81 0,74

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 5,50 0,96 0,70

Felsefe 6 2 4 1,00 17 1,00 0,34 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,16 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,57 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,01

Sosyal-2 40 12 9 9,75 24 9,75 2,88 2,69

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 4,00 3,63 7,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,75 1,29 2,59

Matematik 40 6 5 4,75 12 4,75 4,93 10,55

Toplam: 280 99 36 90,00 32 90,00 63,55 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AcBEABE DEAe aAAd CBCBdccCe  dBD  EDCCA 

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2  B  c dBDDeCEdDDCc   BbeEcdE                  

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik ca  ECcD b   CB                   B  c  

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Söz Öbeklerinde Anlam B

2

%5,88

13

%38,24

9

%26,47

5

%14,71

3

%8,82

2

%5,88
 

Doğru (%38,24)

Yanlış (%55,88)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

30

%88,24

1

%2,94
 

2

%5,88

1

%2,94
 

Doğru (%88,24)

Yanlış (%8,82)

Boş (%2,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 İki Cümleyi Birleştirme A

27

%79,41
 

2

%5,88

1

%2,94

1

%2,94

3

%8,82
 

Doğru (%79,41)

Yanlış (%11,76)

Boş (%8,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

27

%79,41
 

3

%8,82
 

4

%11,76
 

Doğru (%79,41)

Yanlış (%8,82)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

4

%11,76

3

%8,82

1

%2,94

3

%8,82

19

%55,88

4

%11,76
 

Doğru (%55,88)

Yanlış (%32,35)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Paragrafın Yorumlanması A

29

%85,29
 

2

%5,88

1

%2,94

1

%2,94

1

%2,94
 

Doğru (%85,29)

Yanlış (%11,76)

Boş (%2,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-22 Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri B  

27

%79,41

1

%2,94
  

6

%17,65
 

Doğru (%79,41)

Yanlış (%2,94)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-23

[1] Şiirde Yapı [2] Edebî Sanatlar [3] Şiirde
Ahenk C  

3

%8,82

14

%41,18

9

%26,47

1

%2,94

7

%20,59
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%38,24)

Boş (%20,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-24

Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve
Türleri A

7

%20,59

2

%5,88

8

%23,53

3

%8,82

7

%20,59

7

%20,59
 

Doğru (%20,59)

Yanlış (%58,82)

Boş (%20,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri E  

6

%17,65
 

10

%29,41

10

%29,41

8

%23,53
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%47,06)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Şiirde Tema C

1

%2,94

2

%5,88

13

%38,24

3

%8,82

7

%20,59

8

%23,53
 

Doğru (%38,24)

Yanlış (%38,24)

Boş (%23,53)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Edebî Sanatlar D

6

%17,65

1

%2,94

2

%5,88

11

%32,35

3

%8,82

11

%32,35
 

Doğru (%32,35)

Yanlış (%35,29)

Boş (%32,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri E

2

%5,88

5

%14,71

2

%5,88

4

%11,76

17

%50,00

4

%11,76
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%38,24)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Divan Edebiyatı Sanatçıları A

24

%70,59

2

%5,88
 

2

%5,88
 

6

%17,65
 

Doğru (%70,59)

Yanlış (%11,76)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Divan Edebiyatında Nesir B  

4

%11,76

1

%2,94

4

%11,76

6

%17,65

19

%55,88
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%32,35)

Boş (%55,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri B

1

%2,94

2

%5,88

7

%20,59

1

%2,94

1

%2,94

22

%64,71
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%29,41)

Boş (%64,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Geleneksel Türk Tiyatrosu C

5

%14,71

2

%5,88

4

%11,76

4

%11,76

2

%5,88

17

%50,00
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%38,24)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Tanzimat Dönemi'nde Roman A

17

%50,00

1

%2,94

2

%5,88

5

%14,71

1

%2,94

8

%23,53
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%26,47)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Servetifünun Dönemi'nde Roman A

9

%26,47

1

%2,94

2

%5,88

4

%11,76
 

18

%52,94
 

Doğru (%26,47)

Yanlış (%20,59)

Boş (%52,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman C

2

%5,88
 

16

%47,06

2

%5,88

4

%11,76

10

%29,41
 

Doğru (%47,06)

Yanlış (%23,53)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18

Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat
Anlayışını Yansıtanlar B

2

%5,88

8

%23,53
 

1

%2,94

1

%2,94

22

%64,71
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%11,76)

Boş (%64,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri C  

1

%2,94

27

%79,41

1

%2,94
 

5

%14,71
 

Doğru (%79,41)

Yanlış (%5,88)

Boş (%14,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu
Gerçekçiler B

2

%5,88

24

%70,59

1

%2,94
  

7

%20,59
 

Doğru (%70,59)

Yanlış (%8,82)

Boş (%20,59)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Edebî Akımlar C  

3

%8,82

14

%41,18

4

%11,76

4

%11,76

9

%26,47
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%32,35)

Boş (%26,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-32 İnsanlığın Hafızası Tarih D

1

%2,94

5

%14,71
 

24

%70,59
 

4

%11,76
 

Doğru (%70,59)

Yanlış (%17,65)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-33 Orta Çağ’da Siyasi Yapılar D

3

%8,82

2

%5,88
 

3

%8,82

3

%8,82

23

%67,65
 

Doğru (%8,82)

Yanlış (%23,53)

Boş (%67,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-34 İslamiyet Yayılıyor B

11

%32,35

7

%20,59
  

10

%29,41

6

%17,65
 

Doğru (%20,59)

Yanlış (%61,76)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Anadolu’da Moğol İstilası A

13

%38,24
 

4

%11,76

5

%14,71

1

%2,94

11

%32,35
 

Doğru (%38,24)

Yanlış (%29,41)

Boş (%32,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Tımar Sistemi C

3

%8,82

1

%2,94

27

%79,41
 

1

%2,94

2

%5,88
 

Doğru (%79,41)

Yanlış (%14,71)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni
Koruma Çabaları C

7

%20,59
 

13

%38,24

3

%8,82

6

%17,65

5

%14,71
 

Doğru (%38,24)

Yanlış (%47,06)

Boş (%14,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti D  

1

%2,94

1

%2,94

13

%38,24

1

%2,94

18

%52,94
 

Doğru (%38,24)

Yanlış (%8,82)

Boş (%52,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

12

%35,29

1

%2,94

2

%5,88

1

%2,94

1

%2,94

17

%50,00
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%14,71)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Millî Mücadele'de Cepheler E   

2

%5,88

13

%38,24

3

%8,82

16

%47,06
 

Doğru (%8,82)

Yanlış (%44,12)

Boş (%47,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B  

25

%73,53

3

%8,82

2

%5,88

2

%5,88

2

%5,88
 

Doğru (%73,53)

Yanlış (%20,59)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-38 Biyoçeşitlilik C

6

%17,65

3

%8,82

9

%26,47
 

3

%8,82

13

%38,24
 

Doğru (%26,47)

Yanlış (%35,29)

Boş (%38,24)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi A

15

%44,12

15

%44,12
   

4

%11,76
 

Doğru (%44,12)

Yanlış (%44,12)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları A

9

%26,47

2

%5,88

2

%5,88

13

%38,24
 

8

%23,53
 

Doğru (%26,47)

Yanlış (%50,00)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili
Olan Faktörler E

2

%5,88

8

%23,53

1

%2,94
 

20

%58,82

3

%8,82
 

Doğru (%58,82)

Yanlış (%32,35)

Boş (%8,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Kültür Bölgelerinin Oluşumu D

1

%2,94

1

%2,94

1

%2,94

17

%50,00

4

%11,76

10

%29,41
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%20,59)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Çevre Sorunları ve Türleri C

5

%14,71

3

%8,82

25

%73,53
  

1

%2,94
 

Doğru (%73,53)

Yanlış (%23,53)

Boş (%2,94)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları D

1

%6,67
  

10

%66,67
 

4

%26,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10 İlk Türk Devletleri ve Komşuları D   

4

%26,67

7

%46,67
 

4

%26,67
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%26,67)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-11 Haçlılar Karşısında Türkler C

1

%6,67

1

%6,67

1

%6,67

2

%13,33

4

%26,67

6

%40,00
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%53,33)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kuruluş Dönemi Gelişmeleri C   

1

%6,67

1

%6,67
 

13

%86,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni
Koruma Çabaları B  

1

%6,67

6

%40,00
  

8

%53,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%40,00)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi
Gelişmeler A

1

%6,67

1

%6,67
 

1

%6,67
 

12

%80,00
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%80,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Ekonomiyi Düzeltme Çabaları E   

1

%6,67
 

1

%6,67

13

%86,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 I. Dünya Savaşı (1914-1918) A

3

%20,00
 

1

%6,67

1

%6,67

1

%6,67

9

%60,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Mudanya’dan Lozan’a E   

1

%6,67
 

2

%13,33

12

%80,00
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler E

1

%6,67
 

2

%13,33

1

%6,67

6

%40,00

5

%33,33
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%26,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
(1923-1938) B

1

%6,67

3

%20,00

1

%6,67
 

1

%6,67

9

%60,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20 Ekosistemler ve Madde Döngüleri D   

1

%6,67

3

%20,00

1

%6,67

10

%66,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%13,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-21 Su Ekosistemleri A

3

%20,00
 

1

%6,67
  

11

%73,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-22 Küresel İklim Değişimi B  

3

%20,00
 

1

%6,67
 

11

%73,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Ülkelerin Nüfus Politikaları C   

3

%20,00

4

%26,67

5

%33,33

3

%20,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Türkiye'de Sanayi E

1

%6,67
   

6

%40,00

8

%53,33
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Türkiye'de Enerji Kaynakları E

1

%6,67
 

1

%6,67

3

%20,00

3

%20,00

7

%46,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Enerji Güzergâhları ve Etkileri D

1

%6,67
 

1

%6,67

2

%13,33

2

%13,33

9

%60,00
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%26,67)

Boş (%60,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel
Etkileri D

1

%6,67
  

8

%53,33

2

%13,33

4

%26,67
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Uluslararası Örgütler C   

5

%33,33
  

10

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Çevre Politikaları B

1

%6,67
 

4

%26,67

1

%6,67

1

%6,67

8

%53,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%46,67)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve
Çevre Sorunları A

5

%33,33
    

10

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Felsefenin Anlamı C

2

%13,33

1

%6,67
  

1

%6,67

11

%73,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%26,67)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Varlık Felsefesi E     

5

%33,33

10

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D

1

%6,67

1

%6,67
 

2

%13,33
 

11

%73,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Psikolojinin Alt Dalları C  

2

%13,33

2

%13,33

1

%6,67

1

%6,67

9

%60,00
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%26,67)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Öğrenmenin Tanımı ve Türleri E   

1

%6,67
 

4

%26,67

10

%66,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma
Mekanizmaları) A

2

%13,33

1

%6,67

1

%6,67
 

1

%6,67

10

%66,67
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin
Doğuşu C   

1

%6,67

1

%6,67
 

13

%86,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik B

1

%6,67

1

%6,67

1

%6,67
 

1

%6,67

11

%73,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%73,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Ekonomi D    

1

%6,67

1

%6,67

13

%86,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Kavram ve Terim D  

1

%6,67
 

4

%26,67

1

%6,67

9

%60,00
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Tanım ve Önerme A  

1

%6,67

1

%6,67
  

13

%86,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%13,33)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık D

1

%6,67
  

1

%6,67
 

13

%86,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-38 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed B  

5

%33,33
   

10

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 İslam ve Bilim E

1

%6,67
 

1

%6,67
 

4

%26,67

9

%60,00
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Yahudilik ve Hıristiyanlık E   

2

%13,33
 

6

%40,00

7

%46,67
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%13,33)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Dünya ve Ahiret A

4

%26,67
  

1

%6,67
 

10

%66,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C  

1

%6,67

2

%13,33
 

1

%6,67

11

%73,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Güncel Dinî Meseleler D    

1

%6,67

3

%20,00

11

%73,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-44 Din Felsefesi E      

15

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-45 Sanat Felsefesi D      

15

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-46

Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik
Kurallar C      

15

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-41 Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler D      

15

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-42 Modernleşme ve Küreselleşme C   

1

%6,67
  

14

%93,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-43 Çıkarım A      

15

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

1

%3,23

1

%3,23

23

%74,19
  

6

%19,35
 

Doğru (%74,19)

Yanlış (%6,45)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sayı Basamakları D

1

%3,23

5

%16,13

10

%32,26

5

%16,13

1

%3,23

9

%29,03
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%54,84)

Boş (%29,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 EBOB-EKOK D   

2

%6,45

13

%41,94

2

%6,45

14

%45,16
 

Doğru (%41,94)

Yanlış (%12,90)

Boş (%45,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

7

%22,58

4

%12,90

4

%12,90

1

%3,23

2

%6,45

13

%41,94
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%35,48)

Boş (%41,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Mutlak Değerli Eşitsizlikler C

7

%22,58

5

%16,13

9

%29,03
 

1

%3,23

9

%29,03
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%41,94)

Boş (%29,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D  

4

%12,90

2

%6,45

7

%22,58

2

%6,45

16

%51,61
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%25,81)

Boş (%51,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar
Toplamı C

1

%3,23

4

%12,90

2

%6,45

1

%3,23
 

23

%74,19
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%19,35)

Boş (%74,19)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Çarpanlara Ayırma E  

2

%6,45

1

%3,23

2

%6,45

12

%38,71

14

%45,16
 

Doğru (%38,71)

Yanlış (%16,13)

Boş (%45,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28

Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen
Denklemi Bulma E  

2

%6,45

1

%3,23

2

%6,45

11

%35,48

15

%48,39
 

Doğru (%35,48)

Yanlış (%16,13)

Boş (%48,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29 Parabol Grafiği Çizme A

3

%9,68
 

2

%6,45

2

%6,45

3

%9,68

21

%67,74
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%22,58)

Boş (%67,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Fonksiyon Grafikleri E

2

%6,45

1

%3,23

2

%6,45

1

%3,23

5

%16,13

19

%61,29

1

%3,23

Doğru (%16,13)

Yanlış (%22,58)

Boş (%61,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Fonksiyonların Dönüşümleri E   

1

%3,23

2

%6,45

6

%19,35

22

%70,97
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%9,68)

Boş (%70,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Permütasyon D

5

%16,13

2

%6,45

4

%12,90

3

%9,68

5

%16,13

12

%38,71
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%51,61)

Boş (%38,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Basit Olayların Olasılıkları B  

4

%12,90
   

27

%87,10
 

Doğru (%12,90)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Permütasyon E

1

%3,23
  

1

%3,23

3

%9,68

26

%83,87
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%6,45)

Boş (%83,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri E

1

%3,23
   

5

%16,13

25

%80,65
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%3,23)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme C   

7

%22,58

2

%6,45

1

%3,23

21

%67,74
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%9,68)

Boş (%67,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Limit Kavramı B

1

%3,23

5

%16,13

1

%3,23

2

%6,45

1

%3,23

21

%67,74
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%16,13)

Boş (%67,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Bileşke Fonksiyonun Türevi D

1

%3,23

4

%12,90

2

%6,45

2

%6,45
 

22

%70,97
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%22,58)

Boş (%70,97)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar C

3

%9,68

1

%3,23

1

%3,23
 

2

%6,45

24

%77,42
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%19,35)

Boş (%77,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar E  

1

%3,23
 

1

%3,23

4

%12,90

25

%80,65
 

Doğru (%12,90)

Yanlış (%6,45)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Minimum-Maksimum Problemleri B

1

%3,23

3

%9,68

2

%6,45
 

1

%3,23

24

%77,42
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%12,90)

Boş (%77,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Belirli İntegral B     

1

%3,23

30

%96,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,23)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 İntegral Alma Kuralları D

1

%3,23
    

30

%96,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,23)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Riemann Toplamı E   

1

%3,23

2

%6,45
 

28

%90,32
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,68)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23

Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer
Fonksiyonunun İntegrali C     

1

%3,23

30

%96,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,23)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Esas Ölçü ve Birim Çember A

6

%19,35
 

3

%9,68

1

%3,23
 

21

%67,74
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%12,90)

Boş (%67,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar D  

1

%3,23
 

5

%16,13

1

%3,23

24

%77,42
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%6,45)

Boş (%77,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Toplam-Fark Formülleri C  

1

%3,23

4

%12,90
 

2

%6,45

24

%77,42
 

Doğru (%12,90)

Yanlış (%9,68)

Boş (%77,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Üçgende Trigonometrik Bağıntılar D   

1

%3,23

6

%19,35
 

24

%77,42
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%3,23)

Boş (%77,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Yamuk B

1

%3,23

7

%22,58

1

%3,23

1

%3,23
 

21

%67,74
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%9,68)

Boş (%67,74)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Çemberde Açı D   

1

%3,23

3

%9,68

1

%3,23

26

%83,87
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%6,45)

Boş (%83,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Çemberde Uzunluk D  

1

%3,23

1

%3,23

9

%29,03
 

20

%64,52
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%6,45)

Boş (%64,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Çemberde Uzunluk B

3

%9,68

8

%25,81

3

%9,68
  

17

%54,84
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%19,35)

Boş (%54,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Noktanın Analitik İncelenmesi C  

2

%6,45

5

%16,13

1

%3,23
 

23

%74,19
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%9,68)

Boş (%74,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Doğrunun Analitik İncelenmesi E   

2

%6,45

1

%3,23

5

%16,13

23

%74,19
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%9,68)

Boş (%74,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Doğrunun Analitik İncelenmesi D

1

%3,23
 

1

%3,23
  

29

%93,55
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,45)

Boş (%93,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Dönüşüm Geometrisi B

1

%3,23

9

%29,03

3

%9,68
  

18

%58,06
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%12,90)

Boş (%58,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Çemberin Analitik İncelenmesi C  

1

%3,23

4

%12,90
 

1

%3,23

25

%80,65
 

Doğru (%12,90)

Yanlış (%6,45)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Küre E    

1

%3,23

1

%3,23

29

%93,55
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%3,23)

Boş (%93,55)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-12 Bağıl Hareket C  

1

%25,00
  

1

%25,00

2

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-13 Newton'un Hareket Yasaları A   

1

%25,00
  

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-14 İtme ve Çizgisel Momentum C    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Düzgün Elektrik Alan C     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Elektriksel Potansiyel ve Enerji A  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan B

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Elektromanyetik İndüksiyon C     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Düzgün Çembersel Hareket C    

2

%50,00
 

2

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Açısal Momentum ve Korunumu D     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç D    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim E     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Atom Teorileri B

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Özel Görelilik B     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Görüntüleme Teknolojileri D

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-25 Yükseltgenme Basamakları D

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-26 Gaz Karışımları E    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-27

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden
Faktörler C

1

%25,00
 

1

%25,00
  

2

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Oluşum Entalpisi C

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Tepkime Hızları E

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Asit Baz Tanımları A    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Elektroliz ve Korozyon E     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Kimyasallardan Elektrik Üretimi B

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hibritleşme-Molekül Geometrileri D  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) C     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 ORGANİK BİLEŞİKLER B  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-22 Alkoller D   

1

%25,00
  

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-23 Aromatik Bileşikler D   

1

%25,00
  

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-38 Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler A  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-39 Kalbin Yapısı C  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-40 İskelet Kaslarının Çalışması E    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Kulak C

1

%25,00
 

1

%25,00
  

2

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Üriner Sistemin Yapısı E    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Menstrual Döngü E   

1

%25,00
  

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Emilim D   

1

%25,00
 

1

%25,00

2

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Rekabet D

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Genetik Şifre ve Protein Sentezi B  

1

%25,00

1

%25,00
  

2

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları A    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Sinir Doku A

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

34 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Nükleik Asitlerin Yapısı B

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Bölünmez Doku D  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)
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