
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 88 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 27,39 8,69 25,21 2,66 1,72 2,23 2,00 1,19 1,70 2,85 1,10 2,58 2,86 1,40 2,51 0,00 0,00 0,00 15,60 3,49 14,73 1,69 0,88 1,47 3,01 2,15 2,47 1,80 2,07 1,28 1,59 1,85 1,13 61,4524,54 55,31 305,990

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 7 1 6,75 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 105 12 102,00 446,108 37

2 13118 SILA CÖMERT -MA 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 4 3 3,25 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 103 14 99,50 438,378 59

3 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 33 6 31,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 4 2 3,50 3 3 2,25 102 15 98,25 435,130 79

4 13050 TALHA YILDIRIM -M 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 0 29,00 7 3 6,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 101 18 96,50 429,493 102

5 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 38 2 37,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 27 2 26,50 3 1 2,75 7 0 7,00 5 2 4,50 2 2 1,50 92 14 88,50 404,915 224

6 13071 SERAY AŞIK -M 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 6 22,50 7 0 7,00 6 1 5,75 4 3 3,25 2 3 1,25 93 23 87,25 401,518 248

7 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 37 2 36,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 2 2,50 1 0 1,00 90 12 87,00 400,315 262

8 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 27 3 26,25 6 3 5,25 6 1 5,75 4 3 3,25 2 3 1,25 92 23 86,25 398,823 275

9 13010 YİĞİT YÜREK -M 35 4 34,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 5 23,75 3 2 2,50 6 1 5,75 2 4 1,00 4 1 3,75 91 19 86,25 398,475 280

10 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 35 5 33,75 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 28 2 27,50 5 2 4,50 7 0 7,00 1 4 0,00 2 3 1,25 91 21 85,75 396,908 294

11 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN-MA 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 26 1 25,75 7 1 6,75 5 2 4,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 87 20 82,00 385,798 416

12 13002 SUDE KAVUT -M 36 3 35,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 24 3 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 3 2 2,50 86 17 81,75 384,653 429

13 0 BEYZANUR AYDIN -M 38 1 37,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 20 3 19,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 84 12 81,00 382,063 463

14 13173 LEVLA GÜRBOĞA -M 33 6 31,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 26 1 25,75 5 4 4,00 4 1 3,75 3 4 2,00 3 1 2,75 86 23 80,25 380,600 493

15 13091 BUKET BATBAY -M 33 6 31,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 3 0 3,00 3 3 2,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 84 16 80,00 379,675 502

16 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 35 3 34,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 21 2 20,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 82 14 78,50 374,948 555

17 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-M 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 21 5 19,75 2 1 1,75 4 3 3,25 2 4 1,00 4 1 3,75 83 22 77,50 371,950 612

18 13102 BERİVAN AÇAR -M 34 5 32,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 25 1 24,75 2 1 1,75 5 1 4,75 3 3 2,25 3 1 2,75 81 21 75,75 366,898 700

19 13137 İSMAİL BULUT -M 32 8 30,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 26 3 25,25 3 5 1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 2 3 1,25 83 30 75,50 366,380 706

20 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 5 31,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 4 22,00 2 2 1,50 5 1 4,75 2 2 1,50 1 2 0,50 80 20 75,00 364,643 731

21 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 37 3 36,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 4 23,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 81 23 75,25 364,613 734

22 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 31 9 28,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 23 2 22,50 4 0 4,00 6 0 6,00 4 2 3,50 1 3 0,25 80 22 74,50 363,643 746

23 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 26 1 25,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 79 23 73,25 359,613 806

24 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 31 8 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 28 1 27,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 1 4,75 1 4 0,00 79 24 73,00 358,890 818

25 13038 GÜLSÜM KESKE -M 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 19 5 17,75 4 1 3,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 77 22 71,50 355,063 886

26 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 32 3 31,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 22 4 21,00 2 2 1,50 3 4 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 76 17 71,75 354,973 888

27 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 33 5 31,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 18 2 17,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 75 13 71,75 354,878 892

28 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 30 8 28,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 25 3 24,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 77 22 71,50 354,510 907

29 13168 SUDE ŞEŞEN -M 34 5 32,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 19 4 18,00 1 1 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 4 1 3,75 77 22 71,50 354,063 913
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KATILIMLAR

30 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 28 9 25,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 24 2 23,50 4 4 3,00 4 3 3,25 2 3 1,25 2 2 1,50 76 28 69,00 347,273 1032

31 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 10 27,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 24 4 23,00 0 2 -0,50 4 2 3,50 2 3 1,25 3 2 2,50 75 29 67,75 343,320 1111

32 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 29 9 26,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 22 5 20,75 4 2 3,50 2 4 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 74 29 66,75 340,258 1154

33 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 35 5 33,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 20 3 19,25 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 72 26 65,50 335,653 1258

34 16006 SENA DOĞAN -M 31 9 28,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 22 6 20,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 70 27 63,25 329,378 1398

35 13180 ARDAZANYAR GÜLTEKİN-M 27 5 25,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 1 1,75 19 2 18,50 3 1 2,75 5 2 4,50 3 3 2,25 4 1 3,75 67 19 62,25 327,068 1456

36 49 EMRE ARAS -MA 34 4 33,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 19 1 18,75 0 1 -0,25 64 10 61,50 323,430 1537

37 13016 HALİL EROL -M 26 9 23,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 17 2 16,50 4 0 4,00 5 2 4,50 2 1 1,75 2 2 1,50 65 20 60,00 320,423 1618

38 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 31 6 29,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 4 0 4,00 6 0 6,00 1 0 1,00 2 2 1,50 63 15 59,25 317,440 1694

39 13131 İNANÇ SEMİZ -M 32 4 31,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 15 3 14,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 62 11 59,25 317,085 1705

40 13090 AHMET SAİT -M 29 9 26,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 19 2 18,50 3 3 2,25 1 4 0,00 3 3 2,25 66 29 58,75 316,128 1734

41 13132 METE SEVER -M 27 10 24,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 19 0 19,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 63 19 58,25 314,860 1774

42 13009 EMİN PALA -M 23 11 20,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 22 4 21,00 3 1 2,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 65 30 57,50 313,078 1832

43 13015 SEMİH KURNAZ -M 27 6 25,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 20 2 19,50 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 62 19 57,25 311,800 1866

44 13051 İLKERYYILDIZOĞLU -M 34 6 32,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 7 7,25 3 3 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 64 26 57,50 311,615 1873

45 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 12 14,00 3 6 1,50 6 1 5,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 69 48 57,00 311,525 1878

46 13031 ARDA TERZİ -M 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 12 11,00 2 4 1,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 67 43 56,25 308,460 1950

47 22053 GÖKALP AYDIN -M 30 8 28,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 11 2 10,50 5 1 4,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 62 24 56,00 307,750 1977

48 13116 UĞURCAN NAZLI -M 29 10 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 9 13,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 65 36 56,00 307,745 1979

49 13162 MERT ÇOBAN -M 26 6 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 11 1 10,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 59 15 55,25 305,940 2017

50 13082 ARDA ÜNLÜ -M 26 10 23,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 18 5 16,75 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 61 29 53,75 301,430 2136

51 13046 NADİR TÜRETKEN -M 28 10 25,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 16 8 14,00 2 0 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 62 34 53,50 300,415 2161

52 17015 KAAN -M 29 6 27,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 20 4 19,00 58 19 53,25 299,240 2193

53 13040 İREM ŞAKAR -M 27 13 23,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 13 4 12,00 1 1 0,75 3 3 2,25 3 1 2,75 2 1 1,75 60 31 52,25 296,978 2266

54 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 28 10 25,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 16 3 15,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 59 27 52,25 296,570 2278

55 13037 FATMA NUR İÇYER -M 29 4 28,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 9 4 8,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 55 13 51,75 294,935 2333

56 13025 ZAFER TAN -M 29 9 26,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 13 12 10,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 61 42 50,50 291,213 2460

57 13122 DEMİRHAN KAYA -M 28 10 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 14 3 13,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 55 24 49,00 286,715 2574

58 13045 BURCU EREN -M 30 9 27,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 11 4 10,00 3 3 2,25 1 4 0,00 2 2 1,50 56 30 48,50 285,013 2619
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KATILIMLAR

59 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 0 7,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 51 16 47,00 280,148 2776

60 13167 MERT DOĞAN -MA 31 8 29,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 23 46,25 278,015 2847

61 13152 EFE UÇAR -M 24 12 21,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 11 1 10,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 51 24 45,00 275,220 2944

62 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 8 10 5,50 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 52 36 43,00 268,645 3168

63 13057 İSMAİL ERGÜL -M 16 22 10,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 18 1 17,75 2 0 2,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 50 33 41,75 266,740 3229

64 13169 GİZEM SUDE ERBİL -ME 22 16 18,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 12 0 12,00 1 0 1,00 47 22 41,50 265,030 3285

65 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 27 10 24,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 12 2 11,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 48 32 40,00 259,655 3448

66 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 10 18,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 11 9 8,75 3 4 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 48 37 38,75 256,710 3540

67 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 22 13 18,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 12 3 11,25 1 1 0,75 1 2 0,50 44 26 37,50 252,833 3649

68 13072 ALEYNA AYGÜN -M 29 8 27,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 42 25 35,75 246,455 3867

69 13098 AYBERK KAYA -M 19 15 15,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 7 5,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 40 31 32,25 237,583 4174

70 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 21 14 17,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 41 36 32,00 236,335 4213

71 17004 BAGER IŞIK -MA 23 12 20,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 6 1 5,75 4 2 3,50 1 2 0,50 1 3 0,25 39 28 32,00 236,210 4220

72 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 24 13 20,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 40 36 31,00 233,023 4326

73 13075 SILA ÇAKIR -M 21 16 17,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 36 34 27,50 222,930 4605

74 13018 CEREN YÜCEL -M 16 3 15,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 8 2 7,50 28 6 26,50 220,048 4706

75 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 19 10 16,50 2 3 1,25 2 1 1,75 6 5 4,75 1 3 0,25 30 22 24,50 213,855 4901

76 0 MUSTAFA TURAN -MZ 21 14 17,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 27 24,25 212,910 4927

77 13019 MERVE ÇİFÇİ -MZ 22 16 18,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 32 34 23,50 210,640 4991

78 0 AVŞİN ÇAKAN -M 18 17 13,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 11 10 8,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 35 47 23,25 210,398 4997

79 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 21 15 17,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 30 29 22,75 208,583 5048

80 13021 HATİCE ÇALGIN -M 19 16 15,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 27 28 20,00 200,510 5256

81 13058 YUSUF YALÇIN -M 18 10 15,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 26 24 20,00 200,475 5259

82 13044 EMRE TOZAN -M 9 15 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 22 28 15,00 186,688 5557

83 13172 ALPEREN KUZEY -MF 4 11 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 12 7 10,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 21 27 14,25 184,933 5597

84 13005 HAKAN TAŞDEMİR -M 14 15 10,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 19 26 12,50 178,398 5715

85 13094 HATİCE NAZ GÜNGÖR -MZ 15 15 11,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 8 -1,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 24 47 12,25 177,513 5727

86 13129 TÜRKER BENGİER -M 11 10 8,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 18 27 11,25 174,870 5775

87 13004 BURAK TAŞDEMİR -M 12 7 10,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 17 10,75 173,093 5803
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Genel Ortalama 24,2011,03 21,44 2,40 1,78 1,96 1,87 1,44 1,51 2,30 1,60 1,89 2,61 1,52 2,23 0,01 0,01 0,01 10,51 4,19 9,47 1,12 0,74 0,93 1,41 1,59 1,01 1,12 1,48 0,75 0,98 1,29 0,66 48,5326,67 41,86 261,400

Okul Ortalaması 27,39 8,69 25,21 2,66 1,72 2,23 2,00 1,19 1,70 2,85 1,10 2,58 2,86 1,40 2,51 0,00 0,00 0,00 15,60 3,49 14,73 1,69 0,88 1,47 3,01 2,15 2,47 1,80 2,07 1,28 1,59 1,85 1,13 61,4524,54 55,31 305,990

KATILIMLAR

88 13170 MELİH SARUHAN -M 9 17 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 15 25 8,75 167,778 5909
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 88 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 27,4 8,7 25,21 10,4 5,4 9,02 17,3 4,4 16,20 6,4 6,1 4,88 61,5 24,5 55,31 305,990

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 36 3 35,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 105 12 102,00 446,108 1 1 15 15 37

2 13118 SILA CÖMERT -MA 37 3 36,25 17 3 16,25 33 4 32,00 16 4 15,00 103 14 99,50 438,378 1 2 25 25 59

3 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 33 6 31,50 15 4 14,00 40 0 40,00 14 5 12,75 102 15 98,25 435,130 2 3 31 31 79

4 13050 TALHA YILDIRIM -M 35 5 33,75 17 3 16,25 36 3 35,25 13 7 11,25 101 18 96,50 429,493 2 4 39 39 102

5 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 38 2 37,50 10 5 8,75 30 3 29,25 14 4 13,00 92 14 88,50 404,915 3 5 77 81 224

6 13071 SERAY AŞIK -M 35 5 33,75 15 5 13,75 31 6 29,50 12 7 10,25 93 23 87,25 401,518 4 6 85 89 248

7 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 37 2 36,50 15 3 14,25 29 3 28,25 9 4 8,00 90 12 87,00 400,315 3 7 87 91 262

8 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 33 7 31,25 14 3 13,25 33 6 31,50 12 7 10,25 92 23 86,25 398,823 5 8 91 95 275

9 13010 YİĞİT YÜREK -M 35 4 34,00 16 2 15,50 28 7 26,25 12 6 10,50 91 19 86,25 398,475 6 9 95 99 280

10 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 35 5 33,75 13 5 11,75 33 4 32,00 10 7 8,25 91 21 85,75 396,908 4 10 101 105 294

11 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN-MA 33 7 31,25 14 5 12,75 33 2 32,50 7 6 5,50 87 20 82,00 385,798 5 11 122 127 416

12 13002 SUDE KAVUT -M 36 3 35,25 12 6 10,50 28 3 27,25 10 5 8,75 86 17 81,75 384,653 7 12 124 129 429

13 0 BEYZANUR AYDIN -M 38 1 37,75 15 2 14,50 21 4 20,00 10 5 8,75 84 12 81,00 382,063 8 13 130 135 463

14 13173 LEVLA GÜRBOĞA -M 33 6 31,50 12 6 10,50 31 5 29,75 10 6 8,50 86 23 80,25 380,600 9 14 138 143 493

15 13091 BUKET BATBAY -M 33 6 31,50 16 2 15,50 29 1 28,75 6 7 4,25 84 16 80,00 379,675 10 15 142 147 502

16 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 35 3 34,25 12 6 10,50 26 2 25,50 9 3 8,25 82 14 78,50 374,948 11 16 151 157 555

17 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-M 35 4 34,00 15 4 14,00 23 6 21,50 10 8 8,00 83 22 77,50 371,950 12 17 170 177 612

18 13102 BERİVAN AÇAR -M 34 5 32,75 9 9 6,75 27 2 26,50 11 5 9,75 81 21 75,75 366,898 13 18 192 201 700

19 13137 İSMAİL BULUT -M 32 8 30,00 13 5 11,75 29 8 27,00 9 9 6,75 83 30 75,50 366,380 14 19 194 203 706

20 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 5 31,75 14 4 13,00 25 6 23,50 8 5 6,75 80 20 75,00 364,643 15 20 199 209 731

21 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 37 3 36,25 14 4 13,00 26 7 24,25 4 9 1,75 81 23 75,25 364,613 16 21 201 211 734

22 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 31 9 28,75 11 6 9,50 27 2 26,50 11 5 9,75 80 22 74,50 363,643 6 22 203 213 746

23 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 11 7 9,25 26 2 25,50 10 7 8,25 79 23 73,25 359,613 17 23 215 227 806

24 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 31 8 29,00 11 6 9,50 30 2 29,50 7 8 5,00 79 24 73,00 358,890 18 24 221 233 818

25 13038 GÜLSÜM KESKE -M 29 9 26,75 9 4 8,00 23 6 21,50 16 3 15,25 77 22 71,50 355,063 19 25 235 247 886

26 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 32 3 31,25 10 3 9,25 24 6 22,50 10 5 8,75 76 17 71,75 354,973 7 26 237 249 888

27 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 33 5 31,75 15 2 14,50 18 2 17,50 9 4 8,00 75 13 71,75 354,878 8 27 239 251 892

28 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 30 8 28,00 12 4 11,00 28 4 27,00 7 6 5,50 77 22 71,50 354,510 20 28 241 253 907

29 13168 SUDE ŞEŞEN -M 34 5 32,75 12 7 10,25 20 5 18,75 11 5 9,75 77 22 71,50 354,063 21 29 244 256 913

30 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 28 9 25,75 12 5 10,75 28 6 26,50 8 8 6,00 76 28 69,00 347,273 22 30 267 282 1032

31 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 10 27,50 12 6 10,50 24 6 22,50 9 7 7,25 75 29 67,75 343,320 23 31 274 290 1111

32 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 29 9 26,75 13 4 12,00 26 7 24,25 6 9 3,75 74 29 66,75 340,258 9 32 289 306 1154

33 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 35 5 33,75 9 9 6,75 20 3 19,25 8 9 5,75 72 26 65,50 335,653 10 33 302 319 1258

34 16006 SENA DOĞAN -M 31 9 28,75 12 6 10,50 23 6 21,50 4 6 2,50 70 27 63,25 329,378 24 34 324 346 1398

35 13180 ARDAZANYAR GÜLTEKİN-M 27 5 25,75 6 5 4,75 22 3 21,25 12 6 10,50 67 19 62,25 327,068 25 35 334 356 1456

36 49 EMRE ARAS -MA 34 4 33,00 11 4 10,00 19 1 18,75 0 1 -0,25 64 10 61,50 323,430 11 36 345 368 1537

37 13016 HALİL EROL -M 26 9 23,75 9 4 8,00 21 2 20,50 9 5 7,75 65 20 60,00 320,423 26 37 351 374 1618

38 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 31 6 29,50 12 6 10,50 11 1 10,75 9 2 8,50 63 15 59,25 317,440 12 38 360 385 1694

39 13131 İNANÇ SEMİZ -M 32 4 31,00 10 2 9,50 15 3 14,25 5 2 4,50 62 11 59,25 317,085 27 39 362 387 1705

40 13090 AHMET SAİT -M 29 9 26,75 11 8 9,00 19 2 18,50 7 10 4,50 66 29 58,75 316,128 28 40 366 391 1734

41 13132 METE SEVER -M 27 10 24,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 63 19 58,25 314,860 29 41 373 400 1774

42 13009 EMİN PALA -M 23 11 20,25 13 4 12,00 25 5 23,75 4 10 1,50 65 30 57,50 313,078 30 42 378 406 1832

43 13015 SEMİH KURNAZ -M 27 6 25,50 8 5 6,75 20 2 19,50 7 6 5,50 62 19 57,25 311,800 31 43 382 410 1866

44 13051 İLKERYYILDIZOĞLU -M 34 6 32,50 14 4 13,00 9 7 7,25 7 9 4,75 64 26 57,50 311,615 32 44 384 412 1873

45 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 26 14 22,50 13 7 11,25 20 18 15,50 10 9 7,75 69 48 57,00 311,525 33 45 386 414 1878

46 13031 ARDA TERZİ -M 30 10 27,50 14 5 12,75 16 16 12,00 7 12 4,00 67 43 56,25 308,460 34 46 392 422 1950

47 22053 GÖKALP AYDIN -M 30 8 28,00 12 5 10,75 11 2 10,50 9 9 6,75 62 24 56,00 307,750 35 47 395 426 1977

48 13116 UĞURCAN NAZLI -M 29 10 26,50 15 4 14,00 16 9 13,75 5 13 1,75 65 36 56,00 307,745 36 48 397 428 1979
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 88 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 27,4 8,7 25,21 10,4 5,4 9,02 17,3 4,4 16,20 6,4 6,1 4,88 61,5 24,5 55,31 305,990

KATILIMLAR

49 13162 MERT ÇOBAN -M 26 6 24,50 14 3 13,25 11 1 10,75 8 5 6,75 59 15 55,25 305,940 37 49 400 432 2017

50 13082 ARDA ÜNLÜ -M 26 10 23,50 11 6 9,50 18 5 16,75 6 8 4,00 61 29 53,75 301,430 38 50 418 452 2136

51 13046 NADİR TÜRETKEN -M 28 10 25,50 10 8 8,00 18 8 16,00 6 8 4,00 62 34 53,50 300,415 39 51 423 458 2161

52 17015 KAAN -M 29 6 27,50 9 9 6,75 20 4 19,00 58 19 53,25 299,240 40 52 431 467 2193

53 13040 İREM ŞAKAR -M 27 13 23,75 11 8 9,00 14 5 12,75 8 5 6,75 60 31 52,25 296,978 41 53 440 476 2266

54 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 28 10 25,50 11 7 9,25 16 3 15,25 4 7 2,25 59 27 52,25 296,570 1 54 446 482 2278

55 13037 FATMA NUR İÇYER -M 29 4 28,00 9 2 8,50 9 4 8,00 8 3 7,25 55 13 51,75 294,935 42 55 458 495 2333

56 13025 ZAFER TAN -M 29 9 26,75 9 9 6,75 16 14 12,50 7 10 4,50 61 42 50,50 291,213 43 56 471 513 2460

57 13122 DEMİRHAN KAYA -M 28 10 25,50 9 5 7,75 16 6 14,50 2 3 1,25 55 24 49,00 286,715 44 57 493 538 2574

58 13045 BURCU EREN -M 30 9 27,75 9 8 7,00 11 4 10,00 6 9 3,75 56 30 48,50 285,013 45 58 498 544 2619

59 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 31 7 29,25 12 6 10,50 7 0 7,00 1 3 0,25 51 16 47,00 280,148 46 59 508 555 2776

60 13167 MERT DOĞAN -MA 31 8 29,00 10 7 8,25 7 3 6,25 4 5 2,75 52 23 46,25 278,015 13 60 519 567 2847

61 13152 EFE UÇAR -M 24 12 21,00 13 4 12,00 11 1 10,75 3 7 1,25 51 24 45,00 275,220 47 61 528 578 2944

62 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 28 10 25,50 11 6 9,50 8 10 5,50 5 10 2,50 52 36 43,00 268,645 14 62 549 606 3168

63 13057 İSMAİL ERGÜL -M 16 22 10,50 12 4 11,00 20 1 19,75 2 6 0,50 50 33 41,75 266,740 48 63 556 615 3229

64 13169 GİZEM SUDE ERBİL -ME 22 16 18,00 12 6 10,50 12 0 12,00 1 0 1,00 47 22 41,50 265,030 1 64 563 623 3285

65 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 27 10 24,50 6 11 3,25 12 3 11,25 3 8 1,00 48 32 40,00 259,655 49 65 571 634 3448

66 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 10 18,50 11 7 9,25 11 9 8,75 5 11 2,25 48 37 38,75 256,710 15 66 582 647 3540

67 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 22 13 18,75 8 7 6,25 13 4 12,00 1 2 0,50 44 26 37,50 252,833 50 67 592 659 3649

68 13072 ALEYNA AYGÜN -M 29 8 27,00 5 9 2,75 8 8 6,00 42 25 35,75 246,455 51 68 604 675 3867

69 13098 AYBERK KAYA -M 19 15 15,25 9 6 7,50 7 7 5,25 5 3 4,25 40 31 32,25 237,583 52 69 631 714 4174

70 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 21 14 17,50 14 5 12,75 3 2 2,50 3 15 -0,75 41 36 32,00 236,335 53 70 636 720 4213

71 17004 BAGER IŞIK -MA 23 12 20,00 4 8 2,00 6 1 5,75 6 7 4,25 39 28 32,00 236,210 16 71 638 722 4220

72 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 24 13 20,75 10 8 8,00 1 5 -0,25 5 10 2,50 40 36 31,00 233,023 54 72 654 744 4326

73 13075 SILA ÇAKIR -M 21 16 17,00 8 7 6,25 2 0 2,00 5 11 2,25 36 34 27,50 222,930 55 73 671 765 4605

74 13018 CEREN YÜCEL -M 16 3 15,25 4 1 3,75 8 2 7,50 28 6 26,50 220,048 56 74 677 773 4706

75 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 19 10 16,50 4 4 3,00 6 5 4,75 1 3 0,25 30 22 24,50 213,855 57 75 690 789 4901

76 0 MUSTAFA TURAN -MZ 21 14 17,50 6 4 5,00 4 4 3,00 0 5 -1,25 31 27 24,25 212,910 1 76 692 791 4927

77 13019 MERVE ÇİFÇİ -MZ 22 16 18,00 8 10 5,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 32 34 23,50 210,640 2 77 698 798 4991

78 0 AVŞİN ÇAKAN -M 18 17 13,75 4 8 2,00 11 11 8,25 2 11 -0,75 35 47 23,25 210,398 58 78 700 800 4997

79 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 21 15 17,25 2 5 0,75 3 5 1,75 4 4 3,00 30 29 22,75 208,583 59 79 705 806 5048

80 13021 HATİCE ÇALGIN -M 19 16 15,00 4 4 3,00 1 2 0,50 3 6 1,50 27 28 20,00 200,510 60 80 717 824 5256

81 13058 YUSUF YALÇIN -M 18 10 15,50 3 8 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 26 24 20,00 200,475 61 81 719 826 5259

82 13044 EMRE TOZAN -M 9 15 5,25 8 8 6,00 2 0 2,00 3 5 1,75 22 28 15,00 186,688 62 82 744 859 5557

83 13172 ALPEREN KUZEY -MF 4 11 1,25 2 5 0,75 13 9 10,75 2 2 1,50 21 27 14,25 184,933 1 83 746 861 5597

84 13005 HAKAN TAŞDEMİR -M 14 15 10,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 19 26 12,50 178,398 63 84 752 871 5715

85 13094 HATİCE NAZ GÜNGÖR -MZ 15 15 11,25 5 10 2,50 1 8 -1,00 3 14 -0,50 24 47 12,25 177,513 3 85 756 875 5727

86 13129 TÜRKER BENGİER -M 11 10 8,50 2 3 1,25 4 10 1,50 1 4 0,00 18 27 11,25 174,870 64 86 759 879 5775

87 13004 BURAK TAŞDEMİR -M 12 7 10,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 15 17 10,75 173,093 65 87 762 883 5803

88 13170 MELİH SARUHAN -M 9 17 4,75 5 4 4,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 15 25 8,75 167,778 66 88 771 893 5909
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM) 88 775 898 6677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 11,0 21,44 9,2 6,4 7,60 11,6 4,9 10,40 3,5 4,4 2,42 48,5 26,7 41,86 261,400

Okul Ortalaması 27,4 8,7 25,21 10,4 5,4 9,02 17,3 4,4 16,20 6,4 6,1 4,88 61,5 24,5 55,31 305,990

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

398,823 4,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  17013
AHMET KAHRAMANLAR 120 92 23 5 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 91 95 275 % 4,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbaEAEEDACBEaEDCBCECCABaDABCDDeDbBDADCeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBce  ABdDCBBCDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBBCBCCBCcBDCCCAACCDDbcDAEBde CdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CdCADDCEDDeAca ddEDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

316,128 25,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13090
AHMET SAİT 120 66 29 25 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 40 366 391 1734 % 25,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbDEAEED eBE EDCBeECeABaDABCDDeDCBDAaCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cbdBB CcABCbdBcCDAaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CbDC BEeB BCCBC BDCCCAAC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  cCeDDaE  eedaaBbEDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

246,455 57,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13072
ALEYNA AYGÜN 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 68 604 675 3867 % 57,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BacEbEE ACBEb DCBCaCCABaDABCDDecCBDADC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cC cc  cABdbC  db aB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Ca CEBaeeC       D ad  eC  d D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

347,273 15,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13065
ALPTUĞ GÜRDİL 120 76 28 16 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 30 267 282 1032 % 15,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEbEABE  D eCcCCABaDABCDDBcCBDCBAeCDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCEAB  EBadD CBeDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CbBEBCDDCCBCbBDCCCAACC    DBCB edCEAccE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız dDbeCECebB bD E c eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

308,460 29,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13031
ARDA TERZİ 120 67 43 10 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 46 392 422 1950 % 29,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBEEEbeEdaDeeCECCABaDABCDDeDCBDCBADCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDaEABC cBBdDCCBCDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 12 4 11,00 % 37

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CdBEcCDDeCca BD aCdbCdc c DBbB DaCcb   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADceecCeAcebcaEbc BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

301,430 31,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13082
ARDA ÜNLÜ 120 61 29 30 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 50 418 452 2136 % 31,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBbEEABE    eCECCABDDABaDDeDeebCcADCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCdAd  aBabDCCB De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CcBaBCeDCCBC BD CCdA  D  cDB B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız eeeCCE   e deDEDb c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

327,068 21,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13180
ARDAZANYAR GÜLTEKİN 120 67 19 34 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 35 334 356 1456 % 21,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbcAEED CeE  DCBCECCABbDABCDDdDC DA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cbbaB C AB     CDc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC B eBCBCCB  B  CC bCCDD  DAE  eB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dECADDacD eABacBCED 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

210,398 74,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
AVŞİN ÇAKAN 120 35 47 38 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 78 700 800 4997 % 74,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEB dcb  b ec CECCABDDABacbeDddcCceDeDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBaedcB  a     e dcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 10 9 8,50 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 11 18 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CcBEeCDceCabDBD Cd  d c    a B  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  ced bC bded  E d ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

237,583 62,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13098
AYBERK KAYA 120 40 31 49 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 69 631 714 4174 % 62,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BcbEcEEDceeE  aCedECCABDDABC aebe DAae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCb c  cAB bCBaeDAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CbcC BEeaa eCa  BD                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   b D CEe   d   CE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

233,023 64,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13156
BARKIN ERDOĞAN 120 40 36 44 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 72 654 744 4326 % 64,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBbEEdBb   eeCECCABbDddCDDBDeBDCcAcCDEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız ccebEABb Eca DCdBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız b c B e  b     e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız caDa bd dc ED dcA Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

366,898 10,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13102
BERİVAN AÇAR 120 81 21 18 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 18 192 201 700 % 10,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEAEEDACBEb DCBaECCABDDABCDDBDeBDAaCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbdBc  cABbDCBcdDedB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBE BCBCCBCe DCCCAACCDD  D E    Cc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CEC DbCcDD Aea BCE c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

382,063 6,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 84 12 24 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 13 130 135 463 % 6,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEAEEDACBE EDCBCECCABDDABCDDeDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBB  cABCDCBBCD CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Ce CEBE BCBCCBCa D CC ACCcD  D    e C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dECA   EDDCAa adCE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

379,675 7,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13091
BUKET BATBAY 120 84 16 20 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 15 142 147 502 % 7,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEcEb EdEDAeCECCABDDABCDDBDCBcCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDCEAB  cBBCDCCBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBbDB CCCAACCD  ADBCBAD C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız dDbC cCdAd ED c   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

173,093 86,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13004
BURAK TAŞDEMİR 120 15 17 88 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 87 762 883 5803 % 86,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BcbE EE  eed E CB  bCABD    c     D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız c c   a     d    e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız        B      d      A     E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız d    c    a      d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

285,013 39,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13045
BURCU EREN 120 56 30 34 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 58 498 544 2619 % 39,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaEbEE deBEdEDCBCEbCABDDABCDDBbCBDcbCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbddB CcAB DCaadDc B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Ce CcBa BCBC  d  D CC A                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ECAabdde Cbe  a EDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

220,048 70,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13018
CEREN YÜCEL 120 28 6 86 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 74 677 773 4706 % 70,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbE E   e d   CBCECCABDD BC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız D EBB  a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C  Ed   CC      C   C    c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 0 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

343,320 16,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13017
CEYDA KOTLUCA 120 75 29 16 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 31 274 290 1111 % 16,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEEDACBdbEDCBCECCABDDABCDbBceBDdaedE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbdB cCaABCDCBBdD dB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBBCBCCB a DCCddACCDDEcDc   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  cCADaCE eeAc EBeE d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,510 13,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13006
ÇİĞDEM DOĞAN 120 77 22 21 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 28 241 253 907 % 13,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız  EcEEEABEbEDc edCeABDDABCcDBDaBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcCbAB  cBBCcCCB D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCD CCBC BDCCCAACCeecADBCB DdC    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız AD e ECdA  cc Ec  cC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

286,715 38,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13122
DEMİRHAN KAYA 120 55 24 41 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 57 493 538 2574 % 38,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBbcEAaEE eAedEbCABDDABCDDeDeB CBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDbdABe a     CBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCC  a D  e A      D aBADdb   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız eD C  e  d          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

259,655 51,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13068
DERİN SABANCIOĞLU 120 48 32 40 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 65 571 634 3448 % 51,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız cEbEAEED eaEb DCBdECCABDDAdC cBDedDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCd c  aAedbCaBdbeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C DCEBcBB BCC    D a         D      e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  cee bCE e ee  a E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

275,220 44,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13152
EFE UÇAR 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 61 528 578 2944 % 44,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız B aEAEEbAeeE  bCBddCCABDDdeCeDBDaBDcDC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBB  aABaDCBB DcbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC  E e   C    D C  A     AD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  aebDD d       adEa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

313,078 27,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13009
EMİN PALA 120 65 30 25 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 42 378 406 1832 % 27,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEAEE  eaE  cCBCECCABDDAcCcDeaeeDA  dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCEBB  cAB DaBBaDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEeBeBCCBCeBDCCCAACC   c   B e C  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CEbdDD cee    cee ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

364,613 10,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  17008
EMİR ÖZTÜRK 120 81 23 16 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 21 201 211 734 % 10,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbDEAEEDACBEEbDCBbECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCbBc  cABCDCBBdDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız C DCEBEBBCBCCBCaBDCCCdACC DccD E  e Ccd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  Ee    ED eeac edEab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

186,688 83,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13044
EMRE TOZAN 120 22 28 70 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 82 744 859 5557 % 83,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 15 16 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız abBadc eE    eeaCdbBDDABCccee           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBcCEABC aBcee  Bd e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız          C      C                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız de e  e       E  EaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 4 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

374,948 8,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  33331
ENES BATIN GÜLEÇ 120 82 14 24 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 16 151 157 555 % 8,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEb BE EDAeCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCdAB  cBBdDCaBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBC DCCBCaBD CC ACC    DBaB  BC   AEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  DD CEC e  EDcE   dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

280,148 41,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13081
EREN ÖZÇİFTÇİ 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 59 508 555 2776 % 41,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEbBE d AedECCABDDABCDDeDCBDCBcDCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDCEAB  aecCDCCBdcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BE CD CC                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız          e  e E    b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

294,935 34,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13037
FATMA NUR İÇYER 120 55 13 52 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 55 458 495 2333 % 34,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABEdE  CCECCABDDABC  e C cCBADCDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBD        BaDCaB DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CcBE CD CCc   D a   C c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız   DC  CeA  cD E d BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

307,750 29,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  22053
GÖKALP AYDIN 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 47 395 426 1977 % 29,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEbBd E ceCECCABaDABCDbBDeBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız cBDbEAB  EBBdDCdB Dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CbBE CDDdC  D D C  A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız AD CdECebd ccDEbdcBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

236,335 63,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13161
GÜLSEVEN ÇETİN 120 41 36 43 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 70 636 720 4213 % 63,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız eEBEEb  da  e aEbCABbDAeCDDeDeBDCBADCabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDdEABCbEBB DCbBeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız    ac D  C C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 3 15 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız Aaab aeCdcaEe aadcae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

355,063 13,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13038
GÜLSÜM KESKE 120 77 22 21 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 25 235 247 886 % 13,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BabEAEEDACBbcEDCBCECdABDDABC De eBDcDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız c EBBe aAB     CDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBdCBCCB    bCCddCCbD  D EB e CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CECADeCEDDCABc dCEDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

208,583 75,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13054
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 79 705 806 5048 % 75,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBbcdbecd  eeCECCABDDcBCDceDCBaCeADeD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız           dcaD   eDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C B  Ce      d  a d e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız eDbC E        cD  a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

358,890 12,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13086
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 79 24 17 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 24 221 233 818 % 12,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBEEEbBEdEDAedaC ABDDABCDDBaCBDCBADCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcCdAe  EBBeaCCBeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBC BDCCCAACCDDEADBeB e C     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız dD   aedAB EDDcDbd b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

178,398 85,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13005
HAKAN TAŞDEMİR 120 19 26 75 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 84 752 871 5715 % 85,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbaEdcE  eBd   CceECdABbDA Ccbd e D Da  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız     B ec B  a  eDc B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız baacDea             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 3 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

320,423 24,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13016
HALİL EROL 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 37 351 374 1618 % 24,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBbEEABEb beeeECCABDD BCDDBDeBDCeAD D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcbdAB  aBB D  B D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBd CDDCdB    CCC A C D  D CB D C   AE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADaaCEC AB  c E e dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

359,613 12,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13066
HASAN ARDA UZUN 120 79 23 18 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 23 215 227 806 % 12,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEbAeEbE AeCECCABDDABCDDBeeBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BccbdABC cBBaDC BeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBa BDCCCAACCD  ADBCB e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADbCCce eB EDcED Eca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

200,510 78,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13021
HATİCE ÇALGIN 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 80 717 824 5256 % 78,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEcbEE eE d ceCEbCABD edCDDBcaBDCBcDde e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız   D  A   aac    BeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız d     e                                B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  DDe d   c    Ec  ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

311,615 28,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13051
İLKERYYILDIZOĞLU 120 64 26 30 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 44 384 412 1873 % 28,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbaEAEEDAeBEbEDCBCECCABDDABCDDeDCBDAaCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBB  aABdDCBBdDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD CE a BCBCbaa  D  d bd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ceAcDCcDDebd  BdEc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

317,085 25,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13131
İNANÇ SEMİZ 120 62 11 47 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 39 362 387 1705 % 25,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız Bc EAEE d eE bDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCbBB  cAB DC   D  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CbDCEBd BaBCCB   D C  A  D   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  EC   bED       bE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

296,978 33,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13040
İREM ŞAKAR 120 60 31 29 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 53 440 476 2266 % 33,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEdaEdEaAeCabCABaDeBCDDeaCBDCBADCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız ccDCdAeC ccBCDCbBdDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BE CDDCCa   D a   C eD  D dB   C    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız cDDa Ee Ad ED Ec   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

366,380 10,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13137
İSMAİL BULUT 120 83 30 7 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 19 194 203 706 % 10,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEbBEbEDAeCaCCABcDABCDDBbaBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCEAB  dBBCDdCBebA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Matematik 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBCaBDCCCAACbcD ADBCB eaC dbAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız cDDaCceeAB EDeE dEed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,740 48,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13057
İSMAİL ERGÜL 120 50 33 37 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 63 556 615 3229 % 48,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEbBEbEDACacCabcDabcdDbBabdcbadcd  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCEAB  dBBCDdCBe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEB BCDDCCBCaBDCCCAA             C    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ccDaCcee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 8 11

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

299,240 32,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  17015
KAAN 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 52 431 467 2193 % 32,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız B aEAEEDA  E  DCBCECCABcDABCDDeDeBDAaCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cbdBc  aABCbCcBeDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEeeeBCC   BDCCC ACCcD  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

380,600 7,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13173
LEVLA GÜRBOĞA 120 86 23 11 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 14 138 143 493 % 7,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEeEA EDACBEcEDCBCaCaABDDABCDDBbCBDADCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DaEBB  cAeCDCBaeDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEBBCBCCBCaBD CCAACCDD  DAEa eBCEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız b C DDCbDDeAee BCEa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

167,778 88,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13170
MELİH SARUHAN 120 15 25 80 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 88 771 893 5909 % 88,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 17 14 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız      Eb   ed deaceEdeABcDe CDceaa D eC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız Da aB  b       CDe B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız       a     C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  b             d c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 4 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

305,940 30,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13162
MERT ÇOBAN 120 59 15 46 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 49 400 432 2017 % 30,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEB EEABE E AeCECCABaDABCeDBaCBDCB e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcCdAB aEB  DCCBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CE EB D  C   B C b ACC                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDCCEe bd c   D  aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

314,860 26,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13132
METE SEVER 120 63 19 38 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 41 373 400 1774 % 26,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbbEAEb eCBE  cCBCECCABDDABCDDeDCBbcDCed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBB  cABaDeBBCbeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 0 11 19,00 % 63

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBE B BCCB   DCCCAA      D    e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  be D   D   B  c E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

300,415 32,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13046
NADİR TÜRETKEN 120 62 34 24 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 51 423 458 2161 % 32,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEABcE c eCdCCABDecdCcDeDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBDedAB Dcca DeCBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CcBEeCbDCC abBDCCCdACe    D dB D C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız cDcaeEedbB E  E   dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

404,915 3,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  17002
NİLGÜN ALPTEKİN 120 92 14 14 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 77 81 224 % 3,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEEEbBEEEDACCECCABDDABCDDeDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  cD dAB  adBCDb BCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C BEBCDDCCBCDBDCCCdACCDDEeDBCB e C A  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDCCECeABDEDbEc  cC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

364,643 10,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13029
ÖZGENUR MENTEŞ 120 80 20 20 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 20 199 209 731 % 10,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEED eBdd DCBCECCABDDABCDDeDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCbBc  cABCDCBBeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCE cBBCBCCB DBDCCCAbCCcDd D E  e C d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız C dADDCED  bd  eeE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

252,833 54,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13157
RECEP İZİDOĞRU 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 67 592 659 3649 % 54,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBcEdABEb  cdbEbCABDDABbDDe aBeCBA CDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  BD bAd  aBc DCCBece     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız Cd Ec D CCB  BD C   d     D CB e C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  D a c              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

446,108 0,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13112
RIZA CAN KAYNAK 120 105 12 3 102 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 15 15 37 % 0,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBEEEABEbED CCECCABDDABCDDBcCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCdABCDcBBCDCCBdDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBCaBDCCCAACCDDbADBCB eBC AAAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDCCECCABeEDDcDAEBa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

311,525 28,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13032
SAMET FURKAN TOSUN 120 69 48 3 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 45 386 414 1878 % 28,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEcEABdaEDceeabCABDDcBCDDeDdBcCBADCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcCdABCecBaCDCdBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 12 1 14,00 % 47

Geometri 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CdBEBCDcCeeb aDCaCAACbbDEcDadB eaCEdbAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDCeECeAc EDacabaBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

311,800 27,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13015
SEMİH KURNAZ 120 62 19 39 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 43 382 410 1866 % 27,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEaE EED b E   CBeECCABaDABCDDBDe DADCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız aCd caC      BBeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEcE  CBCCBC    CCAACCeD  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız ecdADD Ee  Ad  cCE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

329,378 20,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  16006
SENA DOĞAN 120 70 27 23 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 34 324 346 1398 % 20,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEAEEaAeBEaEDCBCECCABaDABCDcBDCBDAeadE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEcB  aABdDCccCDAaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC BEBeCBCbcCbBDCCCdACCDD cD      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ab  DCcDDe d  d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

401,518 3,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13071
SERAY AŞIK 120 93 23 4 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 85 89 248 % 3,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEABEdEDAeCECCABDDABCDDeDeBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BccCEABCacBBCDCCBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 6 0 22,50 % 75

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEcCeDCCBCcBDCCCAACCDbccDBCB DBCE  AEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADbCCECdAeDEDcEab cC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

222,930 68,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13075
SILA ÇAKIR 120 36 34 50 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 73 671 765 4605 % 68,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEdEEEAed  DceCECCeBbDcaCDcdDbBcCB DCccB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  cc  ABC aacaDCCB De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C B                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ceae beddB Ee E AcdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

384,653 6,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13002
SUDE KAVUT 120 86 17 17 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 12 124 129 429 % 6,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEE AeBEaEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBc  cABCDCBBdDeaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CeDCEBEB CBCCBCeBDCCCAAC bDE DAEB   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   C DbCEc CABa BCEeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,063 13,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13168
SUDE ŞEŞEN 120 77 22 21 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 29 244 256 913 % 13,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEAcEd DACCECCABDDABCDDeDeBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCdAB ecBBeDCCeCDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEcEdCD CCBC BD CCdACC    DBbB e  E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADb CcCdAd  DDEDA Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

429,493 1,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13050
TALHA YILDIRIM 120 101 18 1 96 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 39 39 102 % 1,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBbEbABEddDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCEABCeaBBCDCCBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBC BDCCCAACCDDEADBCBcDBCEAeAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDadECCAcDEDbEDbaeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

174,870 86,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13129
TÜRKER BENGİER 120 18 27 75 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 86 759 879 5775 % 86,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız d bd EE eeed  aCBC  bABD A C D  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız c      adB D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız d     cae  C      b   A   DddDca   e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   db De          c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

307,745 29,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13116
UĞURCAN NAZLI 120 65 36 19 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 48 397 428 1979 % 29,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEeEEa eBdbEDCBCEbCABDDABCeDBbCBDeaCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBB eaABCDCBBdDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD CcBddaC bCdacBDCCCAACC  Ec           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız ecedaeCE aeeaD BbcDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

398,475 4,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13010
YİĞİT YÜREK 120 91 19 10 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 95 99 280 % 4,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEABE EDAeCECCABaDABCDcBDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCEAB  cBBCDCdBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCaCcBDCCCAACCeDEbDeCB DcC A  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDaCECCbc cDcEDb BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

371,950 9,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13076
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 120 83 22 15 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 17 170 177 612 % 9,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEABEbED CCECeABbDABCDDBDCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCdAB aEBBCDCCBdDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEcEBCDDCCc eBD CCAACC Db DeCB eBC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADbCdEedeB EecEDd BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

213,855 73,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13151
YUSUF EMRE DOĞRU 120 30 22 68 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 75 690 789 4901 % 73,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBEcEAeE   ceaECCABDDABCDDece  Cc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız           BBbcb BeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C a e D  Cc   D C bAe                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız Aabb                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

200,475 78,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13058
YUSUF YALÇIN 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 81 719 826 5259 % 78,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEbaAedd   CaECdABDDABCDDe d  CB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  ec  AB  c   eea ecA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız   c e D         C        b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız eDbC E   d          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

291,213 36,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13025
ZAFER TAN 120 61 42 17 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 56 471 513 2460 % 36,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 66 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEbABE E ceCECCABDDdBCeDeDeBcCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcDCdAa  cBcdDCeBeDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 12 5 10,00 % 33

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBcdeD CbBdbaDeaCAA  c  dDBaB e C   dEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız A DaCdCebcbdDcEb  eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

340,258 17,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13055
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 120 74 29 17 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 32 289 306 1154 % 17,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEcEEDAbeE  DCBbECCABDDABCDDebCBDcaCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEBB  aAB DCBBeDddB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEeEdBCBCCBCcBDCCddACC D  DAEe e CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  EaeDadEDe eB  dCcc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,973 13,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13105
AYŞE EGEM BALCI 120 76 17 27 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 26 237 249 888 % 13,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBEEE BE EDACCEbCABDDABCDDB eBDCBADCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  cDCEAd  aB  DC BCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEaEBCDDCCBCe DCC dACCcD  DBCB   Cc   Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDaaceeAB ED E   BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

236,210 63,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  17004
BAGER IŞIK 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 71 638 722 4220 % 63,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız ccBcEEABd     CECdABeDABCDDeDCBbCBdbCDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BcabEbB  a      Bece     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız C B   D C     D C          a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDa Ee  a  Dcda  aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

363,643 11,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  17005
BATURALP AYDENİZ 120 80 22 18 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 22 203 213 746 % 11,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEbeEcEDceCECCABDDABCDDBDCBDCBAbCDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBD dAB acB CDbCBCcc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBE CDDCCBa BDC CAACCD c DBCB DBC A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDC ECeAB EDbE d db

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

323,430 23,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  49
EMRE ARAS 120 64 10 46 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 36 345 368 1537 % 23,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEAEEDAeBE  DCBCEbCABDDABCDDBDCBDADCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DC Bc  bABCD  aeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCdBE  CBCC   BDCCCAAC     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız   e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,878 13,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13043
EMRE PEHLİVAN 120 75 13 32 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 27 239 251 892 % 13,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız acBbEEABEcE dCCECCABDDABCDDBDC DCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBDCEAB  aBBCDCbBCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBC DCCa  BD CCAACe    DB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız  DDC  C ea  DDEDb dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

278,015 42,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13167
MERT DOĞAN 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 60 519 567 2847 % 42,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bEBEEEAaEb aceCECCABDDABCDDebCBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcebAB  aBaCbCdB DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CdBEeCDD C                            a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız A DC ce e  d  E    b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

268,645 47,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13114
METİN ÇAĞLAR 120 52 36 32 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 62 549 606 3168 % 47,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BabEAEEcceeE  DCBCECCABDDABCDDeaCdDADCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DadBc  aABdDe BCDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 10 12 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız Ce Ccedda B C    D CddbC    dD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CE eacaEDa ba  aCd c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

396,908 4,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13028
OĞUZ TEKGÜL 120 91 21 8 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 101 105 294 % 4,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız aEBEEEABEdEDdCdECCABDDABCDDBDCBDCBcDCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcbcAB  EBBCDCaBeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBCaBDCCCAACCcDEADBCB eaCEA AE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDCCECeedcE  Eab dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

335,653 18,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13124
RIZA CAN AYDIN 120 72 26 22 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 33 302 319 1258 % 18,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEebAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDeDCBDAcCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cadBB  aAeCDdBBecAaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEeBCBCCB  aDdC AA CD   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CcCAacbED eAec aCEb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

317,440 25,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13007
SEDAT ARDA KOŞUN 120 63 15 42 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 38 360 385 1694 % 25,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEDEAEE eecd  DCBaECCABDDABCDDBDCBDeDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız cCdaBD cABdDC BCDeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CD C   B C         a  AC        B D CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  ECADDC     B  BdEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

400,315 3,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13080
SERRA SOFUOĞLU 120 90 12 18 87 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 87 91 262 % 3,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAEED CBEEEDCBCECCABDDABCDDeDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBc  EABaDCBBCDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız bDDC BEBBCBCCBC BDCCCAACCD cAD E cD CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CcCADbC cb ABD  C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

438,378 0,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13118
SILA CÖMERT 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 25 25 59 % 0,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEcEAdEDACBEEEDCBCECCABaDABCDDBDCBDADCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCdBBaCEABCDCBaCDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEcEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADcE  e CEAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız CECADDbEDDCABDbBacDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

435,130 1,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13073
TOPRAK AKTOPRAK 120 102 15 3 98 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 31 31 79 % 1,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEEbAeE EDACCECCABaDABCDDBDCBDCBAbCDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  BDCdABCaaBBCDCaBCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız ADDCCECdeB EDDEeeaBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

385,798 6,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13052
TURGUT EFE DAĞDELEN 120 87 20 13 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 122 127 416 % 6,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEAbdDACBdEEDCBCECCABDDABCDDeDeBDADCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DedBBeCaABCDCBB DcCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDCEBEcBCBCCBC BDCCCAACCD  ADAE  eBCEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dECADDacc   c  BeE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

256,710 53,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13127
YAĞIZ EFE BULKOY 120 48 37 35 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 66 582 647 3540 % 53,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BEbEdbEc CBEEEcCBCadCABDDAeCDcd C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DbEBB  aABaDCBaeDeaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız dD CdeacebBCCB   D C  AC   bdD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız dbbADDade ebB  aeE d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiiller - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,030 49,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-ME  -  13169
GİZEM SUDE ERBİL 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 64 563 623 3285 % 49,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız BbbcAEE ceBd EbaBCbCCABDDABCDbeDeBDeDeed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız DCEdB  aABCbCaaeDACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız CDDC BE  C C    B     A C    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız C                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

184,933 83,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MF  -  13172
ALPEREN KUZEY 120 21 27 72 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 83 746 861 5597 % 83,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DEBEcbeed                         babcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız  BDedeaa                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız Cd Ee e CCB  eD CCAAd   ddD  B eBe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız A  C b        c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

296,570 34,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MM  -  13083
ECRİN ÖZTÜRK 120 59 27 34 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 54 446 482 2278 % 34,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız cEBbE ABE bDeebECCABDDABCDceceBDCBADCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız BBcCdAB  aBBdDbdBdDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız CEBd CDDCC   B CCCdc C D  D  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız daDC c  Aa b  E   de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

177,513 85,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MZ  -  13094
HATİCE NAZ GÜNGÖR 120 24 47 49 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 85 756 875 5727 % 85,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BEDEAEEDACBEEEDCBCECCABDDABCDDBDCBDADCBE

Cevaplarınız abbEbEEbceBcbdDCaCaCCABDbAeCDa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCEBBDCEABCDCBBCDACBBCAEB

Cevaplarınız aeb B C Aae aBeeDce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDCEBEBBCBCCBCDBDCCCAACCDDEADAEBADBCEAA

Cevaplarınız e    c    ad  e c  b A      c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 14 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECADDCEDDCABDEBCEDA

Cevaplarınız  EecbDaEec debaa cec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

210,640 74,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MZ  -  13019
MERVE ÇİFÇİ 120 32 34 54 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 77 698 798 4991 % 74,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız bcBbcdAcE  eAeaaCaABDDABCacBDeBDCBAeCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız dBcb ABC aBcbDebBdDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız                           e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız A    aa  c  D ca ca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiiller - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

212,910 73,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MZ  -  0
MUSTAFA TURAN 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 76 692 791 4927 % 73,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 88 775 898 6677

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B DEBEEEABEEEDACCECCABDDABCDDBDCBDCBADCDEB

Cevaplarınız DcB abbecd e  CdCCABDDABCDDBce DCcAbCDEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBDCEABCDEBBCDCCBCDAEBBCA

Cevaplarınız   c E    aa  DC BCDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CEBEBCDDCCBCDBDCCCAACCDDEADBCBADBCEAAAEB

Cevaplarınız    E Ca  C    D a   ea                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCCECCABDEDDEDAEBC

Cevaplarınız d     e  e        ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiiller - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Çok Alellilik 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

88 775 898 6677

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

1

%1,14

81

%92,05

3

%3,41

2

%2,27
 

1

%1,14
 

Doğru (%92,05)

Yanlış (%6,82)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam E

4

%4,55

18

%20,45

5

%5,68
 

54

%61,36

7

%7,95
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%30,68)

Boş (%7,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam D

20

%22,73

39

%44,32

13

%14,77

10

%11,36

3

%3,41

3

%3,41
 

Doğru (%11,36)

Yanlış (%85,23)

Boş (%3,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E  

2

%2,27

6

%6,82

1

%1,14

78

%88,64

1

%1,14
 

Doğru (%88,64)

Yanlış (%10,23)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

55

%62,50

15

%17,05

2

%2,27

4

%4,55

2

%2,27

10

%11,36
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%26,14)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E

1

%1,14

4

%4,55

8

%9,09

3

%3,41

71

%80,68

1

%1,14
 

Doğru (%80,68)

Yanlış (%18,18)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

1

%1,14

10

%11,36

2

%2,27

4

%4,55

69

%78,41

2

%2,27
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%19,32)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma D

4

%4,55

3

%3,41

3

%3,41

43

%48,86

4

%4,55

31

%35,23
 

Doğru (%48,86)

Yanlış (%15,91)

Boş (%35,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

36

%40,91
 

15

%17,05

4

%4,55

9

%10,23

24

%27,27
 

Doğru (%40,91)

Yanlış (%31,82)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı C  

2

%2,27

27

%30,68

1

%1,14

49

%55,68

9

%10,23
 

Doğru (%30,68)

Yanlış (%59,09)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Virgül B

5

%5,68

53

%60,23

3

%3,41
 

21

%23,86

6

%6,82
 

Doğru (%60,23)

Yanlış (%32,95)

Boş (%6,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

88 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma E  

2

%2,27

4

%4,55

18

%20,45

63

%71,59

1

%1,14
 

Doğru (%71,59)

Yanlış (%27,27)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

[1] Ad Soylu Sözcükler - Karma [2] Fiiller -
Karma E

5

%5,68

17

%19,32

4

%4,55

14

%15,91

9

%10,23

39

%44,32
 

Doğru (%10,23)

Yanlış (%45,45)

Boş (%44,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Cümlenin Ögeleri - Karma E

1

%1,14

3

%3,41
 

5

%5,68

41

%46,59

38

%43,18
 

Doğru (%46,59)

Yanlış (%10,23)

Boş (%43,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

3

%3,41

4

%4,55

10

%11,36

60

%68,18

2

%2,27

9

%10,23
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%21,59)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Paragrafı İkiye Ayırma C

2

%2,27

1

%1,14

83

%94,32
  

2

%2,27
 

Doğru (%94,32)

Yanlış (%3,41)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

2

%2,27

74

%84,09

7

%7,95
 

3

%3,41

2

%2,27
 

Doğru (%84,09)

Yanlış (%13,64)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

7

%7,95

4

%4,55

60

%68,18

7

%7,95

8

%9,09

2

%2,27
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%29,55)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

10

%11,36

1

%1,14

2

%2,27

4

%4,55

68

%77,27

3

%3,41
 

Doğru (%77,27)

Yanlış (%19,32)

Boş (%3,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C  

11

%12,50

73

%82,95

2

%2,27
 

2

%2,27
 

Doğru (%82,95)

Yanlış (%14,77)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 İki Paragrafın Karşılaştırılması C

3

%3,41

1

%1,14

73

%82,95

5

%5,68

4

%4,55

2

%2,27
 

Doğru (%82,95)

Yanlış (%14,77)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

84

%95,45

2

%2,27
  

1

%1,14

1

%1,14
 

Doğru (%95,45)

Yanlış (%3,41)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

86

%97,73

1

%1,14
  

1

%1,14
 

Doğru (%97,73)

Yanlış (%1,14)

Boş (%1,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

88 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

13

%14,77

6

%6,82

3

%3,41

64

%72,73

1

%1,14

1

%1,14
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%26,14)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%1,14

1

%1,14
 

81

%92,05

1

%1,14

4

%4,55
 

Doğru (%92,05)

Yanlış (%3,41)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

73

%82,95

1

%1,14

4

%4,55

3

%3,41

3

%3,41

4

%4,55
 

Doğru (%82,95)

Yanlış (%12,50)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%1,14

72

%81,82

2

%2,27

4

%4,55

4

%4,55

5

%5,68
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%12,50)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

2

%2,27

1

%1,14

82

%93,18

1

%1,14
 

2

%2,27
 

Doğru (%93,18)

Yanlış (%4,55)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,14
 

7

%7,95

69

%78,41

4

%4,55

7

%7,95
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%13,64)

Boş (%7,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

2

%2,27

6

%6,82

10

%11,36

66

%75,00
 

4

%4,55
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%20,45)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafın Yorumlanması B  

39

%44,32
 

4

%4,55

40

%45,45

5

%5,68
 

Doğru (%44,32)

Yanlış (%50,00)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

7

%7,95

7

%7,95

8

%9,09

52

%59,09

2

%2,27

12

%13,64
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

6

%6,82

3

%3,41

44

%50,00

3

%3,41

27

%30,68

5

%5,68
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%44,32)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

65

%73,86
 

4

%4,55

2

%2,27

17

%19,32
 

Doğru (%73,86)

Yanlış (%6,82)

Boş (%19,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%1,14

5

%5,68

2

%2,27

69

%78,41

3

%3,41

8

%9,09
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%12,50)

Boş (%9,09)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

88 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

60

%68,18

1

%1,14

8

%9,09

3

%3,41

4

%4,55

12

%13,64
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%18,18)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

9

%10,23

1

%1,14

3

%3,41

59

%67,05

4

%4,55

12

%13,64
 

Doğru (%67,05)

Yanlış (%19,32)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

2

%2,27

1

%1,14

66

%75,00

2

%2,27

5

%5,68

12

%13,64
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%11,36)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

3

%3,41

43

%48,86

4

%4,55

14

%15,91

4

%4,55

20

%22,73
 

Doğru (%48,86)

Yanlış (%28,41)

Boş (%22,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E  

1

%1,14

4

%4,55

10

%11,36

55

%62,50

18

%20,45
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%17,05)

Boş (%20,45)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete D

4

%4,55
 

26

%29,55

54

%61,36

1

%1,14

3

%3,41
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%35,23)

Boş (%3,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Anadolu’nun İlk Fatihleri C

5

%5,68

15

%17,05

46

%52,27

1

%1,14

6

%6,82

15

%17,05
 

Doğru (%52,27)

Yanlış (%30,68)

Boş (%17,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

[1] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler [2] Fetih ve Fatih [3] İslam
Dünyası Liderliği

E  
9

%10,23

2

%2,27

37

%42,05

28

%31,82

12

%13,64
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%54,55)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Mudanya’dan Lozan’a B

3

%3,41

54

%61,36

9

%10,23

4

%4,55
 

18

%20,45
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%18,18)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B  

52

%59,09

28

%31,82
 

1

%1,14

7

%7,95
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%32,95)

Boş (%7,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve
Enlem Etkisi D

7

%7,95

1

%1,14

1

%1,14

3

%3,41

6

%6,82

70

%79,55
 

Doğru (%3,41)

Yanlış (%17,05)

Boş (%79,55)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

88 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Dış Kuvvetler C

2

%2,27

1

%1,14

20

%22,73
 

3

%3,41

62

%70,45
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%6,82)

Boş (%70,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Nüfus Piramitleri E

35

%39,77

2

%2,27

30

%34,09

2

%2,27

10

%11,36

9

%10,23
 

Doğru (%11,36)

Yanlış (%78,41)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri A

75

%85,23

1

%1,14

1

%1,14

1

%1,14

1

%1,14

9

%10,23
 

Doğru (%85,23)

Yanlış (%4,55)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları B

3

%3,41

68

%77,27
 

3

%3,41

5

%5,68

9

%10,23
 

Doğru (%77,27)

Yanlış (%12,50)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Felsefenin Ortaya Çıkışı C

8

%9,09

4

%4,55

32

%36,36

13

%14,77

4

%4,55

27

%30,68
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%32,95)

Boş (%30,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Bilgi Felsefesi D

1

%1,14

7

%7,95

2

%2,27

63

%71,59

2

%2,27

13

%14,77
 

Doğru (%71,59)

Yanlış (%13,64)

Boş (%14,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Ahlak Felsefesi C

3

%3,41

4

%4,55

55

%62,50

5

%5,68

5

%5,68

16

%18,18
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%19,32)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Siyaset Felsefesi B

6

%6,82

56

%63,64

5

%5,68

2

%2,27

1

%1,14

18

%20,45
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%15,91)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B

13

%14,77

45

%51,14

11

%12,50
 

1

%1,14

18

%20,45
 

Doğru (%51,14)

Yanlış (%28,41)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Bilgi ve İnanç C

1

%1,14
 

25

%28,41

17

%19,32

31

%35,23

14

%15,91
 

Doğru (%28,41)

Yanlış (%55,68)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Allah İnsan İlişkisi D  

4

%4,55

7

%7,95

71

%80,68
 

6

%6,82
 

Doğru (%80,68)

Yanlış (%12,50)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Din ve İslam A

39

%44,32
 

15

%17,05

1

%1,14

18

%20,45

15

%17,05
 

Doğru (%44,32)

Yanlış (%38,64)

Boş (%17,05)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

88 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 İslam ve İbadet C

11

%12,50

5

%5,68

40

%45,45

9

%10,23

3

%3,41

20

%22,73
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%31,82)

Boş (%22,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Allah İnsan İlişkisi B  

77

%87,50
  

1

%1,14

10

%11,36
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%1,14)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Felsefenin Anlamı B      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Varlık Felsefesi A      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Din Felsefesi E      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Sanat Felsefesi B      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Ardışık Sayılar C  

1

%1,15

68

%78,16

2

%2,30

2

%2,30

14

%16,09
 

Doğru (%78,16)

Yanlış (%5,75)

Boş (%16,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rutin Olmayan Problemler D

2

%2,30

4

%4,60
 

60

%68,97

10

%11,49

11

%12,64
 

Doğru (%68,97)

Yanlış (%18,39)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Ardışık Sayılar D   

3

%3,45

52

%59,77
 

32

%36,78
 

Doğru (%59,77)

Yanlış (%3,45)

Boş (%36,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C  

1

%1,15

76

%87,36

1

%1,15
 

9

%10,34
 

Doğru (%87,36)

Yanlış (%2,30)

Boş (%10,34)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

88 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Rasyonel Sayılar E  

2

%2,30

7

%8,05

7

%8,05

44

%50,57

27

%31,03
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%18,39)

Boş (%31,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Tek ve Çift Sayılar B

2

%2,30

59

%67,82

7

%8,05
 

3

%3,45

16

%18,39
 

Doğru (%67,82)

Yanlış (%13,79)

Boş (%18,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları E

7

%8,05
 

4

%4,60

5

%5,75

57

%65,52

14

%16,09
 

Doğru (%65,52)

Yanlış (%18,39)

Boş (%16,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%1,15

35

%40,23

6

%6,90

6

%6,90

13

%14,94

26

%29,89
 

Doğru (%40,23)

Yanlış (%29,89)

Boş (%29,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Periyodik Durumlar B

6

%6,90

40

%45,98
 

1

%1,15

8

%9,20

32

%36,78
 

Doğru (%45,98)

Yanlış (%17,24)

Boş (%36,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

5

%5,75

3

%3,45

41

%47,13

3

%3,45

3

%3,45

32

%36,78
 

Doğru (%47,13)

Yanlış (%16,09)

Boş (%36,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Rutin Olmayan Problemler B

1

%1,15

58

%66,67
   

28

%32,18
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%1,15)

Boş (%32,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Mutlak Değer Özellikleri C  

1

%1,15

63

%72,41

2

%2,30

3

%3,45

18

%20,69
 

Doğru (%72,41)

Yanlış (%6,90)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C  

4

%4,60

68

%78,16

1

%1,15

1

%1,15

13

%14,94
 

Doğru (%78,16)

Yanlış (%6,90)

Boş (%14,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Üslü ifadeler B

6

%6,90

43

%49,43

5

%5,75

1

%1,15

1

%1,15

31

%35,63
 

Doğru (%49,43)

Yanlış (%14,94)

Boş (%35,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Köklü ifadeler C

6

%6,90

3

%3,45

31

%35,63

3

%3,45

1

%1,15

43

%49,43
 

Doğru (%35,63)

Yanlış (%14,94)

Boş (%49,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D

10

%11,49

4

%4,60

5

%5,75

7

%8,05

5

%5,75

56

%64,37
 

Doğru (%8,05)

Yanlış (%27,59)

Boş (%64,37)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 3  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

88 775 898 6677

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B

3

%3,45

44

%50,57

1

%1,15

1

%1,15

1

%1,15

37

%42,53
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%6,90)

Boş (%42,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Sayı Problemleri D    

63

%72,41
 

24

%27,59
 

Doğru (%72,41)

Yanlış (%0,00)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Kesir Problemleri C  

2

%2,30

38

%43,68

1

%1,15

2

%2,30

44

%50,57
 

Doğru (%43,68)

Yanlış (%5,75)

Boş (%50,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Yaş Problemleri C

10

%11,49

1

%1,15

60

%68,97
  

16

%18,39
 

Doğru (%68,97)

Yanlış (%12,64)

Boş (%18,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Oran ve Orantı C  

1

%1,15

48

%55,17

6

%6,90

1

%1,15

31

%35,63
 

Doğru (%55,17)

Yanlış (%9,20)

Boş (%35,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Hareket Problemleri A

36

%41,38

1

%1,15
 

14

%16,09
 

36

%41,38
 

Doğru (%41,38)

Yanlış (%17,24)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Grafik Problemleri A

57

%65,52

5

%5,75

1

%1,15

1

%1,15
 

23

%26,44
 

Doğru (%65,52)

Yanlış (%8,05)

Boş (%26,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C   

50

%57,47

4

%4,60

4

%4,60

29

%33,33
 

Doğru (%57,47)

Yanlış (%9,20)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C

1

%1,15

2

%2,30

41

%47,13

1

%1,15

2

%2,30

40

%45,98
 

Doğru (%47,13)

Yanlış (%6,90)

Boş (%45,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi D  

3

%3,45

10

%11,49

21

%24,14

4

%4,60

49

%56,32
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%19,54)

Boş (%56,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma D  

1

%1,15
 

30

%34,48

1

%1,15

55

%63,22
 

Doğru (%34,48)

Yanlış (%2,30)

Boş (%63,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Kombinasyon E  

4

%4,60

6

%6,90

4

%4,60

12

%13,79

61

%70,11
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%16,09)

Boş (%70,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları A

13

%14,94

2

%2,30

11

%12,64

5

%5,75

1

%1,15

55

%63,22
 

Doğru (%14,94)

Yanlış (%21,84)

Boş (%63,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D    

58

%66,67

1

%1,15

28

%32,18
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%1,15)

Boş (%32,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

15

%17,24

1

%1,15

4

%4,60

1

%1,15
 

66

%75,86
 

Doğru (%17,24)

Yanlış (%6,90)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler E

3

%3,45
 

2

%2,30
 

26

%29,89

56

%64,37
 

Doğru (%29,89)

Yanlış (%5,75)

Boş (%64,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açıortay B

1

%1,15

12

%13,79
 

3

%3,45

3

%3,45

68

%78,16
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%8,05)

Boş (%78,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Öklit Bağıntıları A

3

%3,45
 

2

%2,30

1

%1,15
 

81

%93,10
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%3,45)

Boş (%93,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen D    

13

%14,94

26

%29,89

48

%55,17
 

Doğru (%14,94)

Yanlış (%29,89)

Boş (%55,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Kare B

4

%4,60

11

%12,64

1

%1,15

3

%3,45

2

%2,30

66

%75,86
 

Doğru (%12,64)

Yanlış (%11,49)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler C  

1

%1,15

39

%44,83
 

2

%2,30

45

%51,72
 

Doğru (%44,83)

Yanlış (%3,45)

Boş (%51,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Deltoid E   

4

%4,60

1

%1,15

14

%16,09

68

%78,16
 

Doğru (%16,09)

Yanlış (%5,75)

Boş (%78,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

11

%12,64

1

%1,15
 

5

%5,75
 

70

%80,46
 

Doğru (%12,64)

Yanlış (%6,90)

Boş (%80,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler A

5

%5,75

3

%3,45

2

%2,30
 

1

%1,15

76

%87,36
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%6,90)

Boş (%87,36)

TYT Fen
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Kütle, Hacim ve Özkütle C

1

%1,18

2

%2,35

26

%30,59

8

%9,41

5

%5,88

43

%50,59
 

Doğru (%30,59)

Yanlış (%18,82)

Boş (%50,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Sürtünme Kuvveti E

6

%7,06

7

%8,24

18

%21,18

3

%3,53

36

%42,35

15

%17,65
 

Doğru (%42,35)

Yanlış (%40,00)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

3

%3,53

4

%4,71

37

%43,53

4

%4,71

24

%28,24

13

%15,29
 

Doğru (%43,53)

Yanlış (%41,18)

Boş (%15,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

40

%47,06

2

%2,35

8

%9,41

8

%9,41

8

%9,41

19

%22,35
 

Doğru (%47,06)

Yanlış (%30,59)

Boş (%22,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Elektrik Devreleri D

8

%9,41

1

%1,18

3

%3,53

53

%62,35

3

%3,53

17

%20,00
 

Doğru (%62,35)

Yanlış (%17,65)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma D

5

%5,88

14

%16,47

5

%5,88

38

%44,71

5

%5,88

18

%21,18
 

Doğru (%44,71)

Yanlış (%34,12)

Boş (%21,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C

19

%22,35

5

%5,88

35

%41,18

3

%3,53

7

%8,24

16

%18,82
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%40,00)

Boş (%18,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Atomun Yapısı E  

4

%4,71

11

%12,94

7

%8,24

38

%44,71

25

%29,41
 

Doğru (%44,71)

Yanlış (%25,88)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Elementlerin Sınıflandırılması D   

7

%8,24

39

%45,88

11

%12,94

28

%32,94
 

Doğru (%45,88)

Yanlış (%21,18)

Boş (%32,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER D

4

%4,71

4

%4,71

8

%9,41

15

%17,65

5

%5,88

49

%57,65
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%24,71)

Boş (%57,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Kimyasal Tepkime Denklemleri C

1

%1,18
 

9

%10,59

9

%10,59

23

%27,06

43

%50,59
 

Doğru (%10,59)

Yanlış (%38,82)

Boş (%50,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar
Kanunu A

29

%34,12

12

%14,12
 

4

%4,71

12

%14,12

28

%32,94
 

Doğru (%34,12)

Yanlış (%32,94)

Boş (%32,94)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri B

7

%8,24

22

%25,88

12

%14,12

15

%17,65

10

%11,76

19

%22,35
 

Doğru (%25,88)

Yanlış (%51,76)

Boş (%22,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR D

6

%7,06

2

%2,35

4

%4,71

6

%7,06

4

%4,71

63

%74,12
 

Doğru (%7,06)

Yanlış (%18,82)

Boş (%74,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Çok Alellilik E

6

%7,06

1

%1,18

6

%7,06

1

%1,18

5

%5,88

66

%77,65
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%16,47)

Boş (%77,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Organik Bileşikler B

15

%17,65

22

%25,88

7

%8,24

14

%16,47

9

%10,59

18

%21,18
 

Doğru (%25,88)

Yanlış (%52,94)

Boş (%21,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı C

3

%3,53

8

%9,41

35

%41,18

9

%10,59

9

%10,59

21

%24,71
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%34,12)

Boş (%24,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Küçük Moleküllerin Taşınması E

1

%1,18
 

13

%15,29

4

%4,71

54

%63,53

13

%15,29
 

Doğru (%63,53)

Yanlış (%21,18)

Boş (%15,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 CANLILAR DÜNYASI D

10

%11,76

4

%4,71

7

%8,24

18

%21,18

4

%4,71

42

%49,41
 

Doğru (%21,18)

Yanlış (%29,41)

Boş (%49,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Mayoz A

6

%7,06

13

%15,29

5

%5,88

11

%12,94

3

%3,53

47

%55,29
 

Doğru (%7,06)

Yanlış (%37,65)

Boş (%55,29)
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