
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,9 8,4 26,81 11,1 5,4 9,78 18,8 4,6 17,63 7,0 6,3 5,43 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 90,0 43,7 79,19 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 36 3 35,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 32 7 30,25 24 10 21,50 161 29 153,75 217,620 4 914 399,413 1 41 324,715 2 77

2 13118 SILA CÖMERT -MA 37 3 36,25 17 3 16,25 33 4 32,00 16 4 15,00 9 6 7,50 19 5 17,75 29 6 27,50 24 6 22,50 184 37 174,75 290,780 1 132 390,148 2 54 337,958 1 50

3 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 38 2 37,50 10 5 8,75 30 3 29,25 14 4 13,00 31 5 29,75 21 7 19,25 144 26 137,50 201,545 8 1277 373,655 3 103 306,710 5 140

4 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 33 6 31,50 15 4 14,00 40 0 40,00 14 5 12,75 1 0 1,00 30 5 28,75 18 7 16,25 151 27 144,25 216,158 5 933 372,890 4 109 316,123 3 104

5 13050 TALHA YILDIRIM -M 35 5 33,75 17 3 16,25 36 3 35,25 13 7 11,25 18 10 15,50 27 9 24,75 146 37 136,75 211,155 7 1044 361,388 5 157 277,025 12 372

6 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 10 27,50 12 6 10,50 24 6 22,50 9 7 7,25 30 2 29,50 26 9 23,75 131 40 121,00 177,503 31 2026 361,315 6 159 281,143 11 317

7 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 33 7 31,25 14 3 13,25 33 6 31,50 12 7 10,25 31 9 28,75 18 12 15,00 141 44 130,00 199,175 11 1345 355,678 7 199 301,470 6 170

8 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 33 6 31,50 12 6 10,50 31 5 29,75 10 6 8,50 30 6 28,50 20 13 16,75 136 42 125,50 192,065 18 1572 354,380 8 205 293,425 8 223

9 13002 SUDE KAVUT -M 36 3 35,25 12 6 10,50 28 3 27,25 10 5 8,75 34 4 33,00 12 8 10,00 132 29 124,75 193,650 15 1511 350,348 9 221 307,580 4 137

10 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 35 5 33,75 13 5 11,75 33 4 32,00 10 7 8,25 28 7 26,25 18 12 15,00 137 40 127,00 198,440 13 1372 347,803 10 238 293,765 7 217

11 13071 SERAY AŞIK -M 35 5 33,75 15 5 13,75 31 6 29,50 12 7 10,25 21 12 18,00 19 14 15,50 133 49 120,75 200,230 9 1319 329,953 11 368 272,680 13 439

12 13010 YİĞİT YÜREK -M 35 4 34,00 16 2 15,50 28 7 26,25 12 6 10,50 19 8 17,00 15 3 14,25 125 30 117,50 199,040 12 1348 321,990 12 432 268,670 14 507

13 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 33 7 31,25 14 5 12,75 33 2 32,50 7 6 5,50 26 6 24,50 11 12 8,00 124 38 114,50 194,113 14 1497 319,518 13 454 284,423 9 288

14 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 31 8 29,00 11 6 9,50 30 2 29,50 7 8 5,00 24 8 22,00 17 12 14,00 120 44 109,00 183,600 25 1827 317,785 14 466 266,600 15 537

15 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 37 3 36,25 14 4 13,00 26 7 24,25 4 9 1,75 20 9 17,75 16 9 13,75 117 41 106,75 185,860 22 1756 306,378 15 562 257,135 19 703

16 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 37 2 36,50 15 3 14,25 29 3 28,25 9 4 8,00 17 10 14,50 11 4 10,00 118 26 111,50 199,775 10 1329 303,795 16 586 262,485 16 595

17 0 BEYZANUR AYDIN -M 38 1 37,75 15 2 14,50 21 4 20,00 10 5 8,75 19 11 16,25 14 13 10,75 117 36 108,00 192,640 17 1559 303,768 17 588 259,975 18 642

18 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 11 7 9,25 26 2 25,50 10 7 8,25 17 5 15,75 16 12 13,00 112 40 102,00 183,865 24 1819 296,563 18 669 249,500 24 832

19 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 35 4 34,00 15 4 14,00 23 6 21,50 10 8 8,00 17 7 15,25 13 11 10,25 113 40 103,00 188,690 20 1679 295,425 19 684 253,105 22 775

20 13038 GÜLSÜM KESKE -M 29 9 26,75 9 4 8,00 23 6 21,50 16 3 15,25 20 5 18,75 11 6 9,50 108 33 99,75 182,045 27 1878 295,343 20 686 255,950 20 722

21 13091 BUKET BATBAY -M 33 6 31,50 16 2 15,50 29 1 28,75 6 7 4,25 19 7 17,25 7 4 6,00 110 27 103,25 191,728 19 1579 290,825 21 736 261,803 17 608

22 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 31 9 28,75 11 6 9,50 27 2 26,50 11 5 9,75 14 4 13,00 13 7 11,25 107 33 98,75 185,430 23 1771 286,083 22 804 243,470 25 966

23 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 30 8 28,00 12 4 11,00 28 4 27,00 7 6 5,50 19 9 16,75 9 7 7,25 105 38 95,50 181,885 29 1881 282,665 23 834 250,230 23 817

24 13102 BERİVAN AÇAR -M 34 5 32,75 9 9 6,75 27 2 26,50 11 5 9,75 15 15 11,25 12 8 10,00 108 44 97,00 186,705 21 1734 280,903 24 853 239,930 27 1061

25 16006 ZEYNEP DOĞAN -M 31 9 28,75 12 6 10,50 23 6 21,50 4 6 2,50 12 6 10,50 20 13 16,75 102 46 90,50 172,083 34 2288 280,768 25 855 222,723 35 1499

26 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 29 9 26,75 13 4 12,00 26 7 24,25 6 9 3,75 18 11 15,25 11 14 7,50 103 54 89,50 176,325 32 2070 273,848 26 933 240,310 26 1047

27 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 32 3 31,25 10 3 9,25 24 6 22,50 10 5 8,75 4 4 3,00 8 3 7,25 17 11 14,25 9 14 5,50 114 49 101,75 213,513 6 992 271,223 27 958 253,160 21 772

28 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 33 5 31,75 15 2 14,50 18 2 17,50 9 4 8,00 8 4 7,00 11 7 9,25 94 24 88,00 182,018 28 1880 262,428 28 1071 223,268 34 1484

29 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 35 5 33,75 9 9 6,75 20 3 19,25 8 9 5,75 13 6 11,50 10 10 7,50 95 42 84,50 174,520 33 2161 261,378 29 1086 228,030 33 1359

30 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 27 9 25,22 10 5 9,02 17 4 16,20 6 6 4,88 21 6 19,50 6 9 3,75 87 39 78,57 162,920 46 2880 260,017 30 1107 238,262 29 1104
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,9 8,4 26,81 11,1 5,4 9,78 18,8 4,6 17,63 7,0 6,3 5,43 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 90,0 43,7 79,19 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

31 13169 SUDE ŞEŞEN -M 34 5 32,75 12 7 10,25 20 5 18,75 11 5 9,75 10 4 9,00 10 11 7,25 97 37 87,75 181,690 30 1887 259,573 31 1119 228,490 32 1347

32 12321 KAĞAN AKYILMAZ -M 27 9 25,22 10 5 9,02 17 4 16,20 6 6 4,88 14 17 9,75 16 13 12,75 90 54 77,82 162,920 46 2880 259,332 32 1124 211,157 40 1841

33 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 5 31,75 14 4 13,00 25 6 23,50 8 5 6,75 15 7 13,25 1 1 0,75 14 6 12,50 3 7 1,25 113 41 102,75 228,450 2 734 257,313 33 1171 284,238 10 291

34 13015 SEMİH KURNAZ -M 27 6 25,50 8 5 6,75 20 2 19,50 7 6 5,50 20 5 18,75 1 7 -0,75 83 31 75,25 165,195 39 2818 247,750 34 1294 238,530 28 1097

35 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 27 5 25,75 6 5 4,75 22 3 21,25 12 6 10,50 5 35 -3,75 11 11 8,25 10 9 7,75 93 74 74,50 159,875 51 2956 247,558 35 1300 203,823 44 2060

36 13046 NADİR TÜRETKEN -M 28 10 25,50 10 8 8,00 18 8 16,00 6 8 4,00 16 6 14,50 7 13 3,75 85 53 71,75 160,755 49 2932 244,485 36 1352 222,125 36 1516

37 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 26 14 22,50 13 7 11,25 20 18 15,50 10 9 7,75 9 18 4,50 16 15 12,25 94 81 73,75 165,073 41 2822 244,175 37 1355 198,783 47 2226

38 13125 BUSE YAŞAR -M 27 9 25,22 10 5 9,02 17 4 16,20 6 6 4,88 17 2 16,50 2 8 0,00 79 34 71,82 162,920 46 2880 240,097 38 1427 229,922 31 1295

39 13031 ARDA TERZİ -M 30 10 27,50 14 5 12,75 16 16 12,00 7 12 4,00 15 13 11,75 7 19 2,25 89 75 70,25 163,900 43 2850 234,700 39 1527 217,735 38 1657

40 13009 EMİN PALA -M 23 11 20,25 13 4 12,00 25 5 23,75 4 10 1,50 15 13 11,75 5 14 1,50 85 57 70,75 165,713 38 2720 234,518 40 1533 219,598 37 1580

41 13131 İNANÇ SEMİZ -M 32 4 31,00 10 2 9,50 15 3 14,25 5 2 4,50 9 4 8,00 5 8 3,00 76 23 70,25 167,270 35 2523 231,010 41 1588 210,800 41 1847

42 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 28 10 25,50 11 7 9,25 16 3 15,25 4 7 2,25 8 1 7,75 10 2 9,50 5 5 3,75 82 35 73,25 182,875 26 1846 228,150 42 1640 231,148 30 1272

43 13025 ZAFER TAN -M 29 9 26,75 9 9 6,75 16 14 12,50 7 10 4,50 8 13 4,75 11 17 6,75 80 72 62,00 157,158 54 3010 221,713 43 1765 191,303 52 2413

44 13037 FATMA NUR İÇYER -M 29 4 28,00 9 2 8,50 9 4 8,00 8 3 7,25 6 4 5,00 7 9 4,75 68 26 61,50 158,598 53 2985 217,990 44 1834 193,488 49 2369

45 13132 METE SEVER -M 27 10 24,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 7 3 6,25 1 1 0,75 71 23 65,25 166,403 37 2705 217,935 45 1835 205,028 43 2025

46 13090 AHMET SAİT -M 29 9 26,75 11 8 9,00 19 2 18,50 7 10 4,50 7 7 5,25 5 17 0,75 78 53 64,75 166,893 36 2528 216,073 46 1872 202,758 45 2093

47 13082 ARDA ÜNLÜ -M 26 10 23,50 11 6 9,50 18 5 16,75 6 8 4,00 1 0 1,00 8 13 4,75 5 7 3,25 75 49 62,75 164,110 42 2846 215,400 47 1876 198,485 48 2235

48 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 28 10 25,50 11 6 9,50 8 10 5,50 5 10 2,50 5 11 2,25 13 12 10,00 70 59 55,25 148,350 59 3170 214,335 48 1904 175,245 62 2800

49 22053 GÖKALP AYDIN -M 30 8 28,00 12 5 10,75 11 2 10,50 9 9 6,75 6 13 2,75 8 18 3,50 76 55 62,25 163,608 45 2859 213,880 49 1913 192,413 51 2385

50 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 22 16 18,00 12 6 10,50 12 0 12,00 1 0 1,00 8 5 6,75 10 17 5,75 65 44 54,00 146,940 61 3186 213,100 50 1929 186,285 56 2543

51 13167 MERT DOĞAN -MA 31 8 29,00 10 7 8,25 7 3 6,25 4 5 2,75 8 3 7,25 5 8 3,00 65 34 56,50 152,013 57 3109 212,140 51 1948 192,938 50 2378

52 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 34 6 32,50 14 4 13,00 9 7 7,25 7 9 4,75 4 9 1,75 6 11 3,25 74 46 62,50 165,133 40 2820 212,075 52 1950 191,218 53 2415

53 17015 KAAN -M 29 6 27,50 9 9 6,75 20 4 19,00 8 5 6,75 1 2 0,50 67 26 60,50 160,320 50 2951 211,995 53 1952 200,135 46 2174

54 13040 İREM ŞAKAR -M 27 13 23,75 11 8 9,00 14 5 12,75 8 5 6,75 4 11 1,25 8 9 5,75 72 51 59,25 159,395 52 2968 211,058 54 1968 183,880 58 2609

55 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 10 18,50 11 7 9,25 11 9 8,75 5 11 2,25 10 8 8,00 7 10 4,50 65 55 51,25 143,683 62 3240 209,930 55 2000 186,393 55 2540

56 13122 DEMİRHAN KAYA -M 28 10 25,50 9 5 7,75 16 6 14,50 2 3 1,25 8 12 5,00 5 10 2,50 68 46 56,50 155,418 55 3059 206,450 56 2076 190,198 54 2435

57 13116 UĞURCAN NAZLI -M 29 10 26,50 15 4 14,00 16 9 13,75 5 13 1,75 4 14 0,50 4 22 -1,50 73 72 55,00 163,633 44 2858 192,915 57 2437 186,183 57 2545

58 13152 EFE UÇAR -M 24 12 21,00 13 4 12,00 11 1 10,75 3 7 1,25 4 2 3,50 2 7 0,25 57 33 48,75 150,923 58 3139 192,570 58 2443 181,373 59 2668

59 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 31 7 29,25 12 6 10,50 7 0 7,00 1 3 0,25 4 9 1,75 5 16 1,00 60 41 49,75 152,860 56 3098 191,573 59 2471 178,525 61 2727

60 13057 İSMAİL ERGÜL -M 16 22 10,50 12 4 11,00 20 1 19,75 2 6 0,50 7 10 4,50 57 43 46,25 147,605 60 3175 190,705 60 2489 180,705 60 2684
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,9 8,4 26,81 11,1 5,4 9,78 18,8 4,6 17,63 7,0 6,3 5,43 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 90,0 43,7 79,19 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

61 13045 BURCU EREN -M 30 9 27,75 9 8 7,00 11 4 10,00 6 9 3,75 15 9 12,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 72 44 61,00 193,475 16 1517 184,813 61 2682 215,715 39 1712

62 13181 MUSTAFA TURAN -MZ 21 14 17,50 6 4 5,00 4 4 3,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 5 4 4,00 41 31 33,25 126,588 69 3308 181,500 62 2755 160,378 64 3075

63 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 21 15 17,25 2 5 0,75 3 5 1,75 4 4 3,00 11 9 8,75 5 17 0,75 46 55 32,25 124,873 71 3312 180,083 63 2795 169,028 63 2927

64 13072 ALEYNA AYGÜN -M 29 8 27,00 5 9 2,75 8 8 6,00 16 10 13,50 15 11 12,25 3 6 1,50 3 8 1,00 79 60 64,00 219,135 3 884 177,925 64 2883 206,763 42 1973

65 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 18 17 13,75 4 8 2,00 11 11 8,25 2 11 -0,75 3 3 2,25 6 15 2,25 8 15 4,25 52 80 32,00 131,923 67 3297 174,438 65 2990 151,705 69 3186

66 17004 BAGER IŞIK -MA 23 12 20,00 4 8 2,00 6 1 5,75 6 7 4,25 3 8 1,00 3 11 0,25 45 47 33,25 135,663 65 3283 168,655 66 3112 158,643 65 3098

67 13161 ĞÜLSEVEN ÇETİN -M 21 14 17,50 14 5 12,75 3 2 2,50 3 15 -0,75 1 4 0,00 2 10 -0,50 44 50 31,50 135,738 64 3282 164,930 67 3181 155,938 66 3137

68 13098 AYBERK KAYA -M 19 15 15,25 9 6 7,50 7 7 5,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 42 43 31,25 136,195 63 3280 163,423 68 3200 155,015 67 3148

69 13019 MERVE ÇİFÇİ -MZ 22 16 18,00 8 10 5,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 3 1,25 5 15 1,25 39 52 26,00 125,693 70 3309 161,745 69 3220 149,028 71 3215

70 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 19 10 16,50 4 4 3,00 6 5 4,75 1 3 0,25 2 3 1,25 32 25 25,75 126,948 68 3305 159,845 70 3228 150,323 70 3200

71 13058 YUSUF YALÇIN -M 18 10 15,50 3 8 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 9 -1,25 29 35 20,25 121,708 72 3314 151,960 71 3271 145,598 72 3238

72 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 24 13 20,75 10 8 8,00 1 5 -0,25 5 10 2,50 1 6 -0,50 3 28 -4,00 44 70 26,50 134,428 66 3290 151,528 72 3277 153,198 68 3169

73 13044 EMRE TOZAN -M 9 15 5,25 8 8 6,00 2 0 2,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 3 14 -0,50 26 48 14,00 116,315 73 3325 142,983 73 3309 134,445 73 3303
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,9 8,4 26,81 11,1 5,4 9,78 18,8 4,6 17,63 7,0 6,3 5,43 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 90,0 43,7 79,19 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

1 13118 SILA CÖMERT -MA 37 3 36,25 17 3 16,25 33 4 32,00 16 4 15,00 9 6 7,50 19 5 17,75 29 6 27,50 24 6 22,50 184 37 174,75 290,780 1 132 390,148 2 54 337,958 1 50

2 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 36 3 35,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 32 7 30,25 24 10 21,50 161 29 153,75 217,620 4 914 399,413 1 41 324,715 2 77

3 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 33 6 31,50 15 4 14,00 40 0 40,00 14 5 12,75 1 0 1,00 30 5 28,75 18 7 16,25 151 27 144,25 216,158 5 933 372,890 4 109 316,123 3 104

4 13002 SUDE KAVUT -M 36 3 35,25 12 6 10,50 28 3 27,25 10 5 8,75 34 4 33,00 12 8 10,00 132 29 124,75 193,650 15 1511 350,348 9 221 307,580 4 137

5 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 38 2 37,50 10 5 8,75 30 3 29,25 14 4 13,00 31 5 29,75 21 7 19,25 144 26 137,50 201,545 8 1277 373,655 3 103 306,710 5 140

6 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 33 7 31,25 14 3 13,25 33 6 31,50 12 7 10,25 31 9 28,75 18 12 15,00 141 44 130,00 199,175 11 1345 355,678 7 199 301,470 6 170

7 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 35 5 33,75 13 5 11,75 33 4 32,00 10 7 8,25 28 7 26,25 18 12 15,00 137 40 127,00 198,440 13 1372 347,803 10 238 293,765 7 217

8 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 33 6 31,50 12 6 10,50 31 5 29,75 10 6 8,50 30 6 28,50 20 13 16,75 136 42 125,50 192,065 18 1572 354,380 8 205 293,425 8 223

9 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 33 7 31,25 14 5 12,75 33 2 32,50 7 6 5,50 26 6 24,50 11 12 8,00 124 38 114,50 194,113 14 1497 319,518 13 454 284,423 9 288

10 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 5 31,75 14 4 13,00 25 6 23,50 8 5 6,75 15 7 13,25 1 1 0,75 14 6 12,50 3 7 1,25 113 41 102,75 228,450 2 734 257,313 33 1171 284,238 10 291

11 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 10 27,50 12 6 10,50 24 6 22,50 9 7 7,25 30 2 29,50 26 9 23,75 131 40 121,00 177,503 31 2026 361,315 6 159 281,143 11 317

12 13050 TALHA YILDIRIM -M 35 5 33,75 17 3 16,25 36 3 35,25 13 7 11,25 18 10 15,50 27 9 24,75 146 37 136,75 211,155 7 1044 361,388 5 157 277,025 12 372

13 13071 SERAY AŞIK -M 35 5 33,75 15 5 13,75 31 6 29,50 12 7 10,25 21 12 18,00 19 14 15,50 133 49 120,75 200,230 9 1319 329,953 11 368 272,680 13 439

14 13010 YİĞİT YÜREK -M 35 4 34,00 16 2 15,50 28 7 26,25 12 6 10,50 19 8 17,00 15 3 14,25 125 30 117,50 199,040 12 1348 321,990 12 432 268,670 14 507

15 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 31 8 29,00 11 6 9,50 30 2 29,50 7 8 5,00 24 8 22,00 17 12 14,00 120 44 109,00 183,600 25 1827 317,785 14 466 266,600 15 537

16 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 37 2 36,50 15 3 14,25 29 3 28,25 9 4 8,00 17 10 14,50 11 4 10,00 118 26 111,50 199,775 10 1329 303,795 16 586 262,485 16 595

17 13091 BUKET BATBAY -M 33 6 31,50 16 2 15,50 29 1 28,75 6 7 4,25 19 7 17,25 7 4 6,00 110 27 103,25 191,728 19 1579 290,825 21 736 261,803 17 608

18 0 BEYZANUR AYDIN -M 38 1 37,75 15 2 14,50 21 4 20,00 10 5 8,75 19 11 16,25 14 13 10,75 117 36 108,00 192,640 17 1559 303,768 17 588 259,975 18 642

19 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 37 3 36,25 14 4 13,00 26 7 24,25 4 9 1,75 20 9 17,75 16 9 13,75 117 41 106,75 185,860 22 1756 306,378 15 562 257,135 19 703

20 13038 GÜLSÜM KESKE -M 29 9 26,75 9 4 8,00 23 6 21,50 16 3 15,25 20 5 18,75 11 6 9,50 108 33 99,75 182,045 27 1878 295,343 20 686 255,950 20 722

21 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 32 3 31,25 10 3 9,25 24 6 22,50 10 5 8,75 4 4 3,00 8 3 7,25 17 11 14,25 9 14 5,50 114 49 101,75 213,513 6 992 271,223 27 958 253,160 21 772

22 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 35 4 34,00 15 4 14,00 23 6 21,50 10 8 8,00 17 7 15,25 13 11 10,25 113 40 103,00 188,690 20 1679 295,425 19 684 253,105 22 775

23 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 30 8 28,00 12 4 11,00 28 4 27,00 7 6 5,50 19 9 16,75 9 7 7,25 105 38 95,50 181,885 29 1881 282,665 23 834 250,230 23 817

24 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 11 7 9,25 26 2 25,50 10 7 8,25 17 5 15,75 16 12 13,00 112 40 102,00 183,865 24 1819 296,563 18 669 249,500 24 832

25 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 31 9 28,75 11 6 9,50 27 2 26,50 11 5 9,75 14 4 13,00 13 7 11,25 107 33 98,75 185,430 23 1771 286,083 22 804 243,470 25 966

26 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 29 9 26,75 13 4 12,00 26 7 24,25 6 9 3,75 18 11 15,25 11 14 7,50 103 54 89,50 176,325 32 2070 273,848 26 933 240,310 26 1047

27 13102 BERİVAN AÇAR -M 34 5 32,75 9 9 6,75 27 2 26,50 11 5 9,75 15 15 11,25 12 8 10,00 108 44 97,00 186,705 21 1734 280,903 24 853 239,930 27 1061

28 13015 SEMİH KURNAZ -M 27 6 25,50 8 5 6,75 20 2 19,50 7 6 5,50 20 5 18,75 1 7 -0,75 83 31 75,25 165,195 39 2818 247,750 34 1294 238,530 28 1097

29 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 27 9 25,22 10 5 9,02 17 4 16,20 6 6 4,88 21 6 19,50 6 9 3,75 87 39 78,57 162,920 46 2880 260,017 30 1107 238,262 29 1104

30 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 28 10 25,50 11 7 9,25 16 3 15,25 4 7 2,25 8 1 7,75 10 2 9,50 5 5 3,75 82 35 73,25 182,875 26 1846 228,150 42 1640 231,148 30 1272
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,9 8,4 26,81 11,1 5,4 9,78 18,8 4,6 17,63 7,0 6,3 5,43 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 90,0 43,7 79,19 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

31 13125 BUSE YAŞAR -M 27 9 25,22 10 5 9,02 17 4 16,20 6 6 4,88 17 2 16,50 2 8 0,00 79 34 71,82 162,920 46 2880 240,097 38 1427 229,922 31 1295

32 13169 SUDE ŞEŞEN -M 34 5 32,75 12 7 10,25 20 5 18,75 11 5 9,75 10 4 9,00 10 11 7,25 97 37 87,75 181,690 30 1887 259,573 31 1119 228,490 32 1347

33 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 35 5 33,75 9 9 6,75 20 3 19,25 8 9 5,75 13 6 11,50 10 10 7,50 95 42 84,50 174,520 33 2161 261,378 29 1086 228,030 33 1359

34 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 33 5 31,75 15 2 14,50 18 2 17,50 9 4 8,00 8 4 7,00 11 7 9,25 94 24 88,00 182,018 28 1880 262,428 28 1071 223,268 34 1484

35 16006 ZEYNEP DOĞAN -M 31 9 28,75 12 6 10,50 23 6 21,50 4 6 2,50 12 6 10,50 20 13 16,75 102 46 90,50 172,083 34 2288 280,768 25 855 222,723 35 1499

36 13046 NADİR TÜRETKEN -M 28 10 25,50 10 8 8,00 18 8 16,00 6 8 4,00 16 6 14,50 7 13 3,75 85 53 71,75 160,755 49 2932 244,485 36 1352 222,125 36 1516

37 13009 EMİN PALA -M 23 11 20,25 13 4 12,00 25 5 23,75 4 10 1,50 15 13 11,75 5 14 1,50 85 57 70,75 165,713 38 2720 234,518 40 1533 219,598 37 1580

38 13031 ARDA TERZİ -M 30 10 27,50 14 5 12,75 16 16 12,00 7 12 4,00 15 13 11,75 7 19 2,25 89 75 70,25 163,900 43 2850 234,700 39 1527 217,735 38 1657

39 13045 BURCU EREN -M 30 9 27,75 9 8 7,00 11 4 10,00 6 9 3,75 15 9 12,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 72 44 61,00 193,475 16 1517 184,813 61 2682 215,715 39 1712

40 12321 KAĞAN AKYILMAZ -M 27 9 25,22 10 5 9,02 17 4 16,20 6 6 4,88 14 17 9,75 16 13 12,75 90 54 77,82 162,920 46 2880 259,332 32 1124 211,157 40 1841

41 13131 İNANÇ SEMİZ -M 32 4 31,00 10 2 9,50 15 3 14,25 5 2 4,50 9 4 8,00 5 8 3,00 76 23 70,25 167,270 35 2523 231,010 41 1588 210,800 41 1847

42 13072 ALEYNA AYGÜN -M 29 8 27,00 5 9 2,75 8 8 6,00 16 10 13,50 15 11 12,25 3 6 1,50 3 8 1,00 79 60 64,00 219,135 3 884 177,925 64 2883 206,763 42 1973

43 13132 METE SEVER -M 27 10 24,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 7 3 6,25 1 1 0,75 71 23 65,25 166,403 37 2705 217,935 45 1835 205,028 43 2025

44 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 27 5 25,75 6 5 4,75 22 3 21,25 12 6 10,50 5 35 -3,75 11 11 8,25 10 9 7,75 93 74 74,50 159,875 51 2956 247,558 35 1300 203,823 44 2060

45 13090 AHMET SAİT -M 29 9 26,75 11 8 9,00 19 2 18,50 7 10 4,50 7 7 5,25 5 17 0,75 78 53 64,75 166,893 36 2528 216,073 46 1872 202,758 45 2093

46 17015 KAAN -M 29 6 27,50 9 9 6,75 20 4 19,00 8 5 6,75 1 2 0,50 67 26 60,50 160,320 50 2951 211,995 53 1952 200,135 46 2174

47 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 26 14 22,50 13 7 11,25 20 18 15,50 10 9 7,75 9 18 4,50 16 15 12,25 94 81 73,75 165,073 41 2822 244,175 37 1355 198,783 47 2226

48 13082 ARDA ÜNLÜ -M 26 10 23,50 11 6 9,50 18 5 16,75 6 8 4,00 1 0 1,00 8 13 4,75 5 7 3,25 75 49 62,75 164,110 42 2846 215,400 47 1876 198,485 48 2235

49 13037 FATMA NUR İÇYER -M 29 4 28,00 9 2 8,50 9 4 8,00 8 3 7,25 6 4 5,00 7 9 4,75 68 26 61,50 158,598 53 2985 217,990 44 1834 193,488 49 2369

50 13167 MERT DOĞAN -MA 31 8 29,00 10 7 8,25 7 3 6,25 4 5 2,75 8 3 7,25 5 8 3,00 65 34 56,50 152,013 57 3109 212,140 51 1948 192,938 50 2378

51 22053 GÖKALP AYDIN -M 30 8 28,00 12 5 10,75 11 2 10,50 9 9 6,75 6 13 2,75 8 18 3,50 76 55 62,25 163,608 45 2859 213,880 49 1913 192,413 51 2385

52 13025 ZAFER TAN -M 29 9 26,75 9 9 6,75 16 14 12,50 7 10 4,50 8 13 4,75 11 17 6,75 80 72 62,00 157,158 54 3010 221,713 43 1765 191,303 52 2413

53 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 34 6 32,50 14 4 13,00 9 7 7,25 7 9 4,75 4 9 1,75 6 11 3,25 74 46 62,50 165,133 40 2820 212,075 52 1950 191,218 53 2415

54 13122 DEMİRHAN KAYA -M 28 10 25,50 9 5 7,75 16 6 14,50 2 3 1,25 8 12 5,00 5 10 2,50 68 46 56,50 155,418 55 3059 206,450 56 2076 190,198 54 2435

55 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 10 18,50 11 7 9,25 11 9 8,75 5 11 2,25 10 8 8,00 7 10 4,50 65 55 51,25 143,683 62 3240 209,930 55 2000 186,393 55 2540

56 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 22 16 18,00 12 6 10,50 12 0 12,00 1 0 1,00 8 5 6,75 10 17 5,75 65 44 54,00 146,940 61 3186 213,100 50 1929 186,285 56 2543

57 13116 UĞURCAN NAZLI -M 29 10 26,50 15 4 14,00 16 9 13,75 5 13 1,75 4 14 0,50 4 22 -1,50 73 72 55,00 163,633 44 2858 192,915 57 2437 186,183 57 2545

58 13040 İREM ŞAKAR -M 27 13 23,75 11 8 9,00 14 5 12,75 8 5 6,75 4 11 1,25 8 9 5,75 72 51 59,25 159,395 52 2968 211,058 54 1968 183,880 58 2609

59 13152 EFE UÇAR -M 24 12 21,00 13 4 12,00 11 1 10,75 3 7 1,25 4 2 3,50 2 7 0,25 57 33 48,75 150,923 58 3139 192,570 58 2443 181,373 59 2668

60 13057 İSMAİL ERGÜL -M 16 22 10,50 12 4 11,00 20 1 19,75 2 6 0,50 7 10 4,50 57 43 46,25 147,605 60 3175 190,705 60 2489 180,705 60 2684
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,9 8,4 26,81 11,1 5,4 9,78 18,8 4,6 17,63 7,0 6,3 5,43 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 90,0 43,7 79,19 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

61 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 31 7 29,25 12 6 10,50 7 0 7,00 1 3 0,25 4 9 1,75 5 16 1,00 60 41 49,75 152,860 56 3098 191,573 59 2471 178,525 61 2727

62 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 28 10 25,50 11 6 9,50 8 10 5,50 5 10 2,50 5 11 2,25 13 12 10,00 70 59 55,25 148,350 59 3170 214,335 48 1904 175,245 62 2800

63 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 21 15 17,25 2 5 0,75 3 5 1,75 4 4 3,00 11 9 8,75 5 17 0,75 46 55 32,25 124,873 71 3312 180,083 63 2795 169,028 63 2927

64 13181 MUSTAFA TURAN -MZ 21 14 17,50 6 4 5,00 4 4 3,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 5 4 4,00 41 31 33,25 126,588 69 3308 181,500 62 2755 160,378 64 3075

65 17004 BAGER IŞIK -MA 23 12 20,00 4 8 2,00 6 1 5,75 6 7 4,25 3 8 1,00 3 11 0,25 45 47 33,25 135,663 65 3283 168,655 66 3112 158,643 65 3098

66 13161 ĞÜLSEVEN ÇETİN -M 21 14 17,50 14 5 12,75 3 2 2,50 3 15 -0,75 1 4 0,00 2 10 -0,50 44 50 31,50 135,738 64 3282 164,930 67 3181 155,938 66 3137

67 13098 AYBERK KAYA -M 19 15 15,25 9 6 7,50 7 7 5,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 42 43 31,25 136,195 63 3280 163,423 68 3200 155,015 67 3148

68 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 24 13 20,75 10 8 8,00 1 5 -0,25 5 10 2,50 1 6 -0,50 3 28 -4,00 44 70 26,50 134,428 66 3290 151,528 72 3277 153,198 68 3169

69 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 18 17 13,75 4 8 2,00 11 11 8,25 2 11 -0,75 3 3 2,25 6 15 2,25 8 15 4,25 52 80 32,00 131,923 67 3297 174,438 65 2990 151,705 69 3186

70 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 19 10 16,50 4 4 3,00 6 5 4,75 1 3 0,25 2 3 1,25 32 25 25,75 126,948 68 3305 159,845 70 3228 150,323 70 3200

71 13019 MERVE ÇİFÇİ -MZ 22 16 18,00 8 10 5,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 3 1,25 5 15 1,25 39 52 26,00 125,693 70 3309 161,745 69 3220 149,028 71 3215

72 13058 YUSUF YALÇIN -M 18 10 15,50 3 8 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 9 -1,25 29 35 20,25 121,708 72 3314 151,960 71 3271 145,598 72 3238

73 13044 EMRE TOZAN -M 9 15 5,25 8 8 6,00 2 0 2,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 3 14 -0,50 26 48 14,00 116,315 73 3325 142,983 73 3309 134,445 73 3303
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 24,3 19,0 19,54 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 32 7 30,25 24 10 21,50 56 17 51,75 217,620 3 4 914 399,413 1 1 41 324,715 1 2 77

2 13118 SILA CÖMERT -MA 9 6 7,50 19 5 17,75 29 6 27,50 24 6 22,50 81 23 75,25 290,780 1 1 132 390,148 1 2 54 337,958 1 1 50

3 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 31 5 29,75 21 7 19,25 52 12 49,00 201,545 4 8 1277 373,655 2 3 103 306,710 3 5 140

4 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 1 0 1,00 30 5 28,75 18 7 16,25 49 12 46,00 216,158 2 5 933 372,890 3 4 109 316,123 2 3 104

5 13050 TALHA YILDIRIM -M 18 10 15,50 27 9 24,75 45 19 40,25 211,155 4 7 1044 361,388 2 5 157 277,025 7 12 372

6 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 2 29,50 26 9 23,75 56 11 53,25 177,503 22 31 2026 361,315 3 6 159 281,143 6 11 317

7 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 31 9 28,75 18 12 15,00 49 21 43,75 199,175 7 11 1345 355,678 4 7 199 301,470 3 6 170

8 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 30 6 28,50 20 13 16,75 50 19 45,25 192,065 12 18 1572 354,380 5 8 205 293,425 4 8 223

9 13002 SUDE KAVUT -M 34 4 33,00 12 8 10,00 46 12 43,00 193,650 9 15 1511 350,348 6 9 221 307,580 2 4 137

10 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 28 7 26,25 18 12 15,00 46 19 41,25 198,440 5 13 1372 347,803 4 10 238 293,765 4 7 217

11 13071 SERAY AŞIK -M 21 12 18,00 19 14 15,50 40 26 33,50 200,230 5 9 1319 329,953 7 11 368 272,680 8 13 439

12 13010 YİĞİT YÜREK -M 19 8 17,00 15 3 14,25 34 11 31,25 199,040 8 12 1348 321,990 8 12 432 268,670 9 14 507

13 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 26 6 24,50 11 12 8,00 37 18 32,50 194,113 6 14 1497 319,518 5 13 454 284,423 5 9 288

14 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 24 8 22,00 17 12 14,00 41 20 36,00 183,600 18 25 1827 317,785 9 14 466 266,600 10 15 537

15 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 20 9 17,75 16 9 13,75 36 18 31,50 185,860 16 22 1756 306,378 10 15 562 257,135 14 19 703

16 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 17 10 14,50 11 4 10,00 28 14 24,50 199,775 6 10 1329 303,795 11 16 586 262,485 11 16 595

17 0 BEYZANUR AYDIN -M 19 11 16,25 14 13 10,75 33 24 27,00 192,640 11 17 1559 303,768 12 17 588 259,975 13 18 642

18 13066 HASAN ARDA UZUN -M 17 5 15,75 16 12 13,00 33 17 28,75 183,865 17 24 1819 296,563 13 18 669 249,500 18 24 832

19 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 17 7 15,25 13 11 10,25 30 18 25,50 188,690 14 20 1679 295,425 14 19 684 253,105 16 22 775

20 13038 GÜLSÜM KESKE -M 20 5 18,75 11 6 9,50 31 11 28,25 182,045 19 27 1878 295,343 15 20 686 255,950 15 20 722

21 13091 BUKET BATBAY -M 19 7 17,25 7 4 6,00 26 11 23,25 191,728 13 19 1579 290,825 16 21 736 261,803 12 17 608

22 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 14 4 13,00 13 7 11,25 27 11 24,25 185,430 7 23 1771 286,083 6 22 804 243,470 7 25 966

23 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 19 9 16,75 9 7 7,25 28 16 24,00 181,885 20 29 1881 282,665 17 23 834 250,230 17 23 817

24 13102 BERİVAN AÇAR -M 15 15 11,25 12 8 10,00 27 23 21,25 186,705 15 21 1734 280,903 18 24 853 239,930 19 27 1061

25 16006 ZEYNEP DOĞAN -M 12 6 10,50 20 13 16,75 32 19 27,25 172,083 23 34 2288 280,768 19 25 855 222,723 24 35 1499

26 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 18 11 15,25 11 14 7,50 29 25 22,75 176,325 9 32 2070 273,848 7 26 933 240,310 8 26 1047

27 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 4 4 3,00 8 3 7,25 17 11 14,25 9 14 5,50 38 32 30,00 213,513 3 6 992 271,223 8 27 958 253,160 6 21 772

28 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 8 4 7,00 11 7 9,25 19 11 16,25 182,018 8 28 1880 262,428 9 28 1071 223,268 10 34 1484

29 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 13 6 11,50 10 10 7,50 23 16 19,00 174,520 10 33 2161 261,378 10 29 1086 228,030 9 33 1359

30 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 21 6 19,50 6 9 3,75 27 15 23,25 162,920 35 46 2880 260,017 20 30 1107 238,262 21 29 1104
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 24,3 19,0 19,54 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

31 13169 SUDE ŞEŞEN -M 10 4 9,00 10 11 7,25 20 15 16,25 181,690 21 30 1887 259,573 21 31 1119 228,490 23 32 1347

32 12321 KAĞAN AKYILMAZ -M 14 17 9,75 16 13 12,75 30 30 22,50 162,920 35 46 2880 259,332 22 32 1124 211,157 29 40 1841

33 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 15 7 13,25 1 1 0,75 14 6 12,50 3 7 1,25 33 21 27,75 228,450 1 2 734 257,313 23 33 1171 284,238 5 10 291

34 13015 SEMİH KURNAZ -M 20 5 18,75 1 7 -0,75 21 12 18,00 165,195 28 39 2818 247,750 24 34 1294 238,530 20 28 1097

35 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 5 35 -3,75 11 11 8,25 10 9 7,75 26 55 12,25 159,875 40 51 2956 247,558 25 35 1300 203,823 33 44 2060

36 13046 NADİR TÜRETKEN -M 16 6 14,50 7 13 3,75 23 19 18,25 160,755 38 49 2932 244,485 26 36 1352 222,125 25 36 1516

37 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 9 18 4,50 16 15 12,25 25 33 16,75 165,073 30 41 2822 244,175 27 37 1355 198,783 36 47 2226

38 13125 BUSE YAŞAR -M 17 2 16,50 2 8 0,00 19 10 16,50 162,920 35 46 2880 240,097 28 38 1427 229,922 22 31 1295

39 13031 ARDA TERZİ -M 15 13 11,75 7 19 2,25 22 32 14,00 163,900 32 43 2850 234,700 29 39 1527 217,735 27 38 1657

40 13009 EMİN PALA -M 15 13 11,75 5 14 1,50 20 27 13,25 165,713 27 38 2720 234,518 30 40 1533 219,598 26 37 1580

41 13131 İNANÇ SEMİZ -M 9 4 8,00 5 8 3,00 14 12 11,00 167,270 24 35 2523 231,010 31 41 1588 210,800 30 41 1847

42 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 8 1 7,75 10 2 9,50 5 5 3,75 23 8 21,00 182,875 1 26 1846 228,150 1 42 1640 231,148 1 30 1272

43 13025 ZAFER TAN -M 8 13 4,75 11 17 6,75 19 30 11,50 157,158 43 54 3010 221,713 32 43 1765 191,303 40 52 2413

44 13037 FATMA NUR İÇYER -M 6 4 5,00 7 9 4,75 13 13 9,75 158,598 42 53 2985 217,990 33 44 1834 193,488 38 49 2369

45 13132 METE SEVER -M 7 3 6,25 1 1 0,75 8 4 7,00 166,403 26 37 2705 217,935 34 45 1835 205,028 32 43 2025

46 13090 AHMET SAİT -M 7 7 5,25 5 17 0,75 12 24 6,00 166,893 25 36 2528 216,073 35 46 1872 202,758 34 45 2093

47 13082 ARDA ÜNLÜ -M 1 0 1,00 8 13 4,75 5 7 3,25 14 20 9,00 164,110 31 42 2846 215,400 36 47 1876 198,485 37 48 2235

48 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 5 11 2,25 13 12 10,00 18 23 12,25 148,350 12 59 3170 214,335 11 48 1904 175,245 13 62 2800

49 22053 GÖKALP AYDIN -M 6 13 2,75 8 18 3,50 14 31 6,25 163,608 34 45 2859 213,880 37 49 1913 192,413 39 51 2385

50 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 8 5 6,75 10 17 5,75 18 22 12,50 146,940 1 61 3186 213,100 1 50 1929 186,285 1 56 2543

51 13167 MERT DOĞAN -MA 8 3 7,25 5 8 3,00 13 11 10,25 152,013 11 57 3109 212,140 12 51 1948 192,938 11 50 2378

52 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 4 9 1,75 6 11 3,25 10 20 5,00 165,133 29 40 2820 212,075 38 52 1950 191,218 41 53 2415

53 17015 KAAN -M 8 5 6,75 1 2 0,50 9 7 7,25 160,320 39 50 2951 211,995 39 53 1952 200,135 35 46 2174

54 13040 İREM ŞAKAR -M 4 11 1,25 8 9 5,75 12 20 7,00 159,395 41 52 2968 211,058 40 54 1968 183,880 44 58 2609

55 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 10 8 8,00 7 10 4,50 17 18 12,50 143,683 13 62 3240 209,930 13 55 2000 186,393 12 55 2540

56 13122 DEMİRHAN KAYA -M 8 12 5,00 5 10 2,50 13 22 7,50 155,418 44 55 3059 206,450 41 56 2076 190,198 42 54 2435

57 13116 UĞURCAN NAZLI -M 4 14 0,50 4 22 -1,50 8 36 -1,00 163,633 33 44 2858 192,915 42 57 2437 186,183 43 57 2545

58 13152 EFE UÇAR -M 4 2 3,50 2 7 0,25 6 9 3,75 150,923 46 58 3139 192,570 43 58 2443 181,373 45 59 2668

59 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 4 9 1,75 5 16 1,00 9 25 2,75 152,860 45 56 3098 191,573 44 59 2471 178,525 47 61 2727

60 13057 İSMAİL ERGÜL -M 7 10 4,50 7 10 4,50 147,605 47 60 3175 190,705 45 60 2489 180,705 46 60 2684
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 24,3 19,0 19,54 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

61 13045 BURCU EREN -M 15 9 12,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 14 12,50 193,475 10 16 1517 184,813 46 61 2682 215,715 28 39 1712

62 13181 MUSTAFA TURAN -MZ 5 0 5,00 5 4 4,00 10 4 9,00 126,588 1 69 3308 181,500 1 62 2755 160,378 1 64 3075

63 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 11 9 8,75 5 17 0,75 16 26 9,50 124,873 53 71 3312 180,083 47 63 2795 169,028 48 63 2927

64 13072 ALEYNA AYGÜN -M 16 10 13,50 15 11 12,25 3 6 1,50 3 8 1,00 37 35 28,25 219,135 2 3 884 177,925 48 64 2883 206,763 31 42 1973

65 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 3 3 2,25 6 15 2,25 8 15 4,25 17 33 8,75 131,923 51 67 3297 174,438 49 65 2990 151,705 52 69 3186

66 17004 BAGER IŞIK -MA 3 8 1,00 3 11 0,25 6 19 1,25 135,663 14 65 3283 168,655 14 66 3112 158,643 14 65 3098

67 13161 ĞÜLSEVEN ÇETİN -M 1 4 0,00 2 10 -0,50 3 14 -0,50 135,738 49 64 3282 164,930 50 67 3181 155,938 49 66 3137

68 13098 AYBERK KAYA -M 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 12 -1,00 136,195 48 63 3280 163,423 51 68 3200 155,015 50 67 3148

69 13019 MERVE ÇİFÇİ -MZ 2 3 1,25 5 15 1,25 7 18 2,50 125,693 2 70 3309 161,745 2 69 3220 149,028 2 71 3215

70 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 2 3 1,25 2 3 1,25 126,948 52 68 3305 159,845 52 70 3228 150,323 53 70 3200

71 13058 YUSUF YALÇIN -M 2 2 1,50 1 9 -1,25 3 11 0,25 121,708 54 72 3314 151,960 53 71 3271 145,598 54 72 3238

72 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 1 6 -0,50 3 28 -4,00 4 34 -4,50 134,428 50 66 3290 151,528 54 72 3277 153,198 51 68 3169

73 13044 EMRE TOZAN -M 1 6 -0,50 3 14 -0,50 4 20 -1,00 116,315 55 73 3325 142,983 55 73 3309 134,445 55 73 3303

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
-M -MA -MD -MM -MZ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
-M -MA -MD -MM -MZ

                                                3 / 3



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 24,3 19,0 19,54 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

1 13118 SILA CÖMERT -MA 9 6 7,50 19 5 17,75 29 6 27,50 24 6 22,50 81 23 75,25 290,780 1 1 132 390,148 1 2 54 337,958 1 1 50

2 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 32 7 30,25 24 10 21,50 56 17 51,75 217,620 3 4 914 399,413 1 1 41 324,715 1 2 77

3 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 1 0 1,00 30 5 28,75 18 7 16,25 49 12 46,00 216,158 2 5 933 372,890 3 4 109 316,123 2 3 104

4 13002 SUDE KAVUT -M 34 4 33,00 12 8 10,00 46 12 43,00 193,650 9 15 1511 350,348 6 9 221 307,580 2 4 137

5 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 31 5 29,75 21 7 19,25 52 12 49,00 201,545 4 8 1277 373,655 2 3 103 306,710 3 5 140

6 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 31 9 28,75 18 12 15,00 49 21 43,75 199,175 7 11 1345 355,678 4 7 199 301,470 3 6 170

7 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 28 7 26,25 18 12 15,00 46 19 41,25 198,440 5 13 1372 347,803 4 10 238 293,765 4 7 217

8 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 30 6 28,50 20 13 16,75 50 19 45,25 192,065 12 18 1572 354,380 5 8 205 293,425 4 8 223

9 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 26 6 24,50 11 12 8,00 37 18 32,50 194,113 6 14 1497 319,518 5 13 454 284,423 5 9 288

10 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 15 7 13,25 1 1 0,75 14 6 12,50 3 7 1,25 33 21 27,75 228,450 1 2 734 257,313 23 33 1171 284,238 5 10 291

11 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 2 29,50 26 9 23,75 56 11 53,25 177,503 22 31 2026 361,315 3 6 159 281,143 6 11 317

12 13050 TALHA YILDIRIM -M 18 10 15,50 27 9 24,75 45 19 40,25 211,155 4 7 1044 361,388 2 5 157 277,025 7 12 372

13 13071 SERAY AŞIK -M 21 12 18,00 19 14 15,50 40 26 33,50 200,230 5 9 1319 329,953 7 11 368 272,680 8 13 439

14 13010 YİĞİT YÜREK -M 19 8 17,00 15 3 14,25 34 11 31,25 199,040 8 12 1348 321,990 8 12 432 268,670 9 14 507

15 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 24 8 22,00 17 12 14,00 41 20 36,00 183,600 18 25 1827 317,785 9 14 466 266,600 10 15 537

16 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 17 10 14,50 11 4 10,00 28 14 24,50 199,775 6 10 1329 303,795 11 16 586 262,485 11 16 595

17 13091 BUKET BATBAY -M 19 7 17,25 7 4 6,00 26 11 23,25 191,728 13 19 1579 290,825 16 21 736 261,803 12 17 608

18 0 BEYZANUR AYDIN -M 19 11 16,25 14 13 10,75 33 24 27,00 192,640 11 17 1559 303,768 12 17 588 259,975 13 18 642

19 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 20 9 17,75 16 9 13,75 36 18 31,50 185,860 16 22 1756 306,378 10 15 562 257,135 14 19 703

20 13038 GÜLSÜM KESKE -M 20 5 18,75 11 6 9,50 31 11 28,25 182,045 19 27 1878 295,343 15 20 686 255,950 15 20 722

21 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 4 4 3,00 8 3 7,25 17 11 14,25 9 14 5,50 38 32 30,00 213,513 3 6 992 271,223 8 27 958 253,160 6 21 772

22 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 17 7 15,25 13 11 10,25 30 18 25,50 188,690 14 20 1679 295,425 14 19 684 253,105 16 22 775

23 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 19 9 16,75 9 7 7,25 28 16 24,00 181,885 20 29 1881 282,665 17 23 834 250,230 17 23 817

24 13066 HASAN ARDA UZUN -M 17 5 15,75 16 12 13,00 33 17 28,75 183,865 17 24 1819 296,563 13 18 669 249,500 18 24 832

25 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 14 4 13,00 13 7 11,25 27 11 24,25 185,430 7 23 1771 286,083 6 22 804 243,470 7 25 966

26 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 18 11 15,25 11 14 7,50 29 25 22,75 176,325 9 32 2070 273,848 7 26 933 240,310 8 26 1047

27 13102 BERİVAN AÇAR -M 15 15 11,25 12 8 10,00 27 23 21,25 186,705 15 21 1734 280,903 18 24 853 239,930 19 27 1061

28 13015 SEMİH KURNAZ -M 20 5 18,75 1 7 -0,75 21 12 18,00 165,195 28 39 2818 247,750 24 34 1294 238,530 20 28 1097

29 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 21 6 19,50 6 9 3,75 27 15 23,25 162,920 35 46 2880 260,017 20 30 1107 238,262 21 29 1104

30 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 8 1 7,75 10 2 9,50 5 5 3,75 23 8 21,00 182,875 1 26 1846 228,150 1 42 1640 231,148 1 30 1272
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 24,3 19,0 19,54 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

31 13125 BUSE YAŞAR -M 17 2 16,50 2 8 0,00 19 10 16,50 162,920 35 46 2880 240,097 28 38 1427 229,922 22 31 1295

32 13169 SUDE ŞEŞEN -M 10 4 9,00 10 11 7,25 20 15 16,25 181,690 21 30 1887 259,573 21 31 1119 228,490 23 32 1347

33 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 13 6 11,50 10 10 7,50 23 16 19,00 174,520 10 33 2161 261,378 10 29 1086 228,030 9 33 1359

34 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 8 4 7,00 11 7 9,25 19 11 16,25 182,018 8 28 1880 262,428 9 28 1071 223,268 10 34 1484

35 16006 ZEYNEP DOĞAN -M 12 6 10,50 20 13 16,75 32 19 27,25 172,083 23 34 2288 280,768 19 25 855 222,723 24 35 1499

36 13046 NADİR TÜRETKEN -M 16 6 14,50 7 13 3,75 23 19 18,25 160,755 38 49 2932 244,485 26 36 1352 222,125 25 36 1516

37 13009 EMİN PALA -M 15 13 11,75 5 14 1,50 20 27 13,25 165,713 27 38 2720 234,518 30 40 1533 219,598 26 37 1580

38 13031 ARDA TERZİ -M 15 13 11,75 7 19 2,25 22 32 14,00 163,900 32 43 2850 234,700 29 39 1527 217,735 27 38 1657

39 13045 BURCU EREN -M 15 9 12,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 14 12,50 193,475 10 16 1517 184,813 46 61 2682 215,715 28 39 1712

40 12321 KAĞAN AKYILMAZ -M 14 17 9,75 16 13 12,75 30 30 22,50 162,920 35 46 2880 259,332 22 32 1124 211,157 29 40 1841

41 13131 İNANÇ SEMİZ -M 9 4 8,00 5 8 3,00 14 12 11,00 167,270 24 35 2523 231,010 31 41 1588 210,800 30 41 1847

42 13072 ALEYNA AYGÜN -M 16 10 13,50 15 11 12,25 3 6 1,50 3 8 1,00 37 35 28,25 219,135 2 3 884 177,925 48 64 2883 206,763 31 42 1973

43 13132 METE SEVER -M 7 3 6,25 1 1 0,75 8 4 7,00 166,403 26 37 2705 217,935 34 45 1835 205,028 32 43 2025

44 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 5 35 -3,75 11 11 8,25 10 9 7,75 26 55 12,25 159,875 40 51 2956 247,558 25 35 1300 203,823 33 44 2060

45 13090 AHMET SAİT -M 7 7 5,25 5 17 0,75 12 24 6,00 166,893 25 36 2528 216,073 35 46 1872 202,758 34 45 2093

46 17015 KAAN -M 8 5 6,75 1 2 0,50 9 7 7,25 160,320 39 50 2951 211,995 39 53 1952 200,135 35 46 2174

47 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 9 18 4,50 16 15 12,25 25 33 16,75 165,073 30 41 2822 244,175 27 37 1355 198,783 36 47 2226

48 13082 ARDA ÜNLÜ -M 1 0 1,00 8 13 4,75 5 7 3,25 14 20 9,00 164,110 31 42 2846 215,400 36 47 1876 198,485 37 48 2235

49 13037 FATMA NUR İÇYER -M 6 4 5,00 7 9 4,75 13 13 9,75 158,598 42 53 2985 217,990 33 44 1834 193,488 38 49 2369

50 13167 MERT DOĞAN -MA 8 3 7,25 5 8 3,00 13 11 10,25 152,013 11 57 3109 212,140 12 51 1948 192,938 11 50 2378

51 22053 GÖKALP AYDIN -M 6 13 2,75 8 18 3,50 14 31 6,25 163,608 34 45 2859 213,880 37 49 1913 192,413 39 51 2385

52 13025 ZAFER TAN -M 8 13 4,75 11 17 6,75 19 30 11,50 157,158 43 54 3010 221,713 32 43 1765 191,303 40 52 2413

53 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 4 9 1,75 6 11 3,25 10 20 5,00 165,133 29 40 2820 212,075 38 52 1950 191,218 41 53 2415

54 13122 DEMİRHAN KAYA -M 8 12 5,00 5 10 2,50 13 22 7,50 155,418 44 55 3059 206,450 41 56 2076 190,198 42 54 2435

55 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 10 8 8,00 7 10 4,50 17 18 12,50 143,683 13 62 3240 209,930 13 55 2000 186,393 12 55 2540

56 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 8 5 6,75 10 17 5,75 18 22 12,50 146,940 1 61 3186 213,100 1 50 1929 186,285 1 56 2543

57 13116 UĞURCAN NAZLI -M 4 14 0,50 4 22 -1,50 8 36 -1,00 163,633 33 44 2858 192,915 42 57 2437 186,183 43 57 2545

58 13040 İREM ŞAKAR -M 4 11 1,25 8 9 5,75 12 20 7,00 159,395 41 52 2968 211,058 40 54 1968 183,880 44 58 2609

59 13152 EFE UÇAR -M 4 2 3,50 2 7 0,25 6 9 3,75 150,923 46 58 3139 192,570 43 58 2443 181,373 45 59 2668

60 13057 İSMAİL ERGÜL -M 7 10 4,50 7 10 4,50 147,605 47 60 3175 190,705 45 60 2489 180,705 46 60 2684
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 73 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,0 1,0 0,75 0,6 0,3 0,57 13,2 7,5 11,34 9,4 10,2 6,88 24,3 19,0 19,54 171,960 251,530 223,150

KATILIMLAR

61 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 4 9 1,75 5 16 1,00 9 25 2,75 152,860 45 56 3098 191,573 44 59 2471 178,525 47 61 2727

62 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 5 11 2,25 13 12 10,00 18 23 12,25 148,350 12 59 3170 214,335 11 48 1904 175,245 13 62 2800

63 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 11 9 8,75 5 17 0,75 16 26 9,50 124,873 53 71 3312 180,083 47 63 2795 169,028 48 63 2927

64 13181 MUSTAFA TURAN -MZ 5 0 5,00 5 4 4,00 10 4 9,00 126,588 1 69 3308 181,500 1 62 2755 160,378 1 64 3075

65 17004 BAGER IŞIK -MA 3 8 1,00 3 11 0,25 6 19 1,25 135,663 14 65 3283 168,655 14 66 3112 158,643 14 65 3098

66 13161 ĞÜLSEVEN ÇETİN -M 1 4 0,00 2 10 -0,50 3 14 -0,50 135,738 49 64 3282 164,930 50 67 3181 155,938 49 66 3137

67 13098 AYBERK KAYA -M 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 12 -1,00 136,195 48 63 3280 163,423 51 68 3200 155,015 50 67 3148

68 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 1 6 -0,50 3 28 -4,00 4 34 -4,50 134,428 50 66 3290 151,528 54 72 3277 153,198 51 68 3169

69 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 3 3 2,25 6 15 2,25 8 15 4,25 17 33 8,75 131,923 51 67 3297 174,438 49 65 2990 151,705 52 69 3186

70 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 2 3 1,25 2 3 1,25 126,948 52 68 3305 159,845 52 70 3228 150,323 53 70 3200

71 13019 MERVE ÇİFÇİ -MZ 2 3 1,25 5 15 1,25 7 18 2,50 125,693 2 70 3309 161,745 2 69 3220 149,028 2 71 3215

72 13058 YUSUF YALÇIN -M 2 2 1,50 1 9 -1,25 3 11 0,25 121,708 54 72 3314 151,960 53 71 3271 145,598 54 72 3238

73 13044 EMRE TOZAN -M 1 6 -0,50 3 14 -0,50 4 20 -1,00 116,315 55 73 3325 142,983 55 73 3309 134,445 55 73 3303
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SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAHRAMANLAR 17013 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,175 199,580 7 11 115 115 1345

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
355,678 240,650 4 7 38 38 199

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
301,470 220,920 3 6 50 50 170

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 6 3 5,25 53

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 24 6 22,50 75 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 31 9 28,75 72 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 141 44 130,00 46 77,04 79,18 80,12

Matematik ACDadCDDEaBEECdDCEBBDECADCbcAEBCbeBCdBDD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri dddCCeDaB DCbCCEdaBc    DECC E ecbA   CE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SAİT 13090 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,893 199,580 25 36 263 264 2528

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
216,073 240,650 35 46 227 227 1872

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
202,758 220,920 34 45 267 267 2093

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 19 2 18,50 62

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 7 7 5,25 13 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 17 0,75 2 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 78 53 64,75 23 77,04 79,18 80,12

Matematik bb  ECDDbc                 c  cb  BC   D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Cd  dc b  cdbe cd        cCaE  ed da AdE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AYGÜN 13072 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,135 199,580 2 3 69 69 884

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
177,925 240,650 48 64 314 316 2883

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
206,763 220,920 31 42 253 253 1973

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14

Matematik-1 30 8 8 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,19 0,21 1,76

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 0,19 0,17 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,15 0,23 1,67

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,15 0,15 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 13,50 34 0,67 0,75 6,72

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 0,13 0,22 0,74

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,01 0,11 0,70

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,05 0,05 0,38

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,02 0,04 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,07 0,15 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 15 11 12,25 31 0,28 0,57 2,69

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 3 6 1,50 4 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 79 60 64,00 23 77,04 79,18 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 A BaAcbC      A C CB   AACe AdcDeebDC Ad

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2 CBd A EBDDe a    cA   DaEe EDb cDdA  ddE      

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik eCc dCae c                        B     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD



Fen Bilimleri   e eb   d a            b eC   eB    A  

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TERZİ 13031 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,900 199,580 32 43 274 276 2850

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
234,700 240,650 29 39 185 185 1527

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
217,735 220,920 27 38 214 214 1657

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 14 12 11,00 37

Geometri 10 2 4 1,00 10

TYT Matematik 40 16 16 12,00 30

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 1 6 -0,50 -7

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 7 12 4,00 20

Matematik-2 30 11 10 8,50 28 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 15 13 11,75 29 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 3 9 0,75 5 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 7 19 2,25 6 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 89 75 70,25 25 77,04 79,18 80,12

Matematik CDedCDCEbcEba EcCd   B    bD aaDDa b BC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ebCCcdad a eBeDaeC d  e    b c  EeeB ed 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÜNLÜ 13082 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,110 199,580 31 42 273 275 2846

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
215,400 240,650 36 47 228 228 1876

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
198,485 220,920 37 48 290 290 2235

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 18 5 16,75 56

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,19 0,21 1,76

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,19 0,17 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,15 0,23 1,67

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,15 0,15 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 0,67 0,75 6,72

Matematik-2 30 6 12 3,00 10 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 8 13 4,75 12 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 5 0,75 5 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 75 49 62,75 22 77,04 79,18 80,12

Edebiyat-Sosyal-1                                    D    

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik bbc ECaDce  aC  bb     AeC d dBb       D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri    Cdc  ede A  c       d   C    B  B    

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDAZANYAR GÜLTEKİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,875 199,580 40 51 305 310 2956

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
247,558 240,650 25 35 157 157 1300

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
203,823 220,920 33 44 261 261 2060

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24

Matematik-1 30 19 2 18,50 62

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 0,19 0,21 1,76

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 0,19 0,17 2,33

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,15 0,23 1,67

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 0,15 0,15 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 35 -3,75 -9 0,67 0,75 6,72

Matematik-2 30 8 10 5,50 18 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 11 11 8,25 21 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 5 5 3,75 27 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 93 74 74,50 27 77,04 79,18 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 bacdecbCDaeddbcebaacdBacdedcAdBccedcbadd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik ca  ECcDEcaE CB   cc   A  cc dBe  BC    

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri CecaCDb   D bCb A       D  b    c A  dCE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AVŞİN ÇAKAN 13096 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,923 199,580 51 67 368 385 3297

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
174,438 240,650 49 65 318 321 2990

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
151,705 220,920 52 69 368 371 3186

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10

Matematik-1 30 11 10 8,50 28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 0 4 -1,00 -14

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,13 0,22 0,74

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,01 0,11 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,05 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,07 0,15 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 3 3 2,25 6 0,28 0,57 2,69

Matematik-2 30 6 9 3,75 13 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 6 15 2,25 6 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 52 80 32,00 11 77,04 79,18 80,12

Sosyal-2                                   BaEbCa      

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik C edC  a e  a  a  caE  D   DCe  cabdca  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ab  e  eD  d e  CaEbceDa    eECd e  bAB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 2 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK KAYA 13098 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,195 199,580 48 63 359 374 3280

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
163,423 240,650 51 68 355 366 3200

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
155,015 220,920 50 67 364 367 3148

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 7 7 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 42 43 31,25 11 77,04 79,18 80,12

Matematik dec aCa  a                              

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri b         e                C    db c   c

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BARKIN ERDOĞAN 13156 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,428 199,580 50 66 365 381 3290

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
151,528 240,650 54 72 370 386 3277

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
153,198 220,920 51 68 365 368 3169

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 3 28 -4,00 -10 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 44 70 26,50 9 77,04 79,18 80,12

Matematik dCe   c  ec                       c     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri ecebeba  ecbbCd A    ee  bdacdcecbdaebdE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AÇAR 13102 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,705 199,580 15 21 177 177 1734

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
280,903 240,650 18 24 112 112 853

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
239,930 220,920 19 27 161 161 1061

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 25 1 24,75 83

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 6 1,50 15 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 15 15 11,25 28 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 5 1 4,75 37 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 108 44 97,00 35 77,04 79,18 80,12

Matematik cCcCECbDEa EEb ba c   a   DEAEBda caaBbD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     C       beCE   D    DEaaEEDec AB cbE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,640 199,580 11 17 146 146 1559

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
303,768 240,650 12 17 83 83 588

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
259,975 220,920 13 18 112 112 642

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 14 10 11,50 38 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 19 11 16,25 41 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 5 6 3,50 27 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 117 36 108,00 39 77,04 79,18 80,12

Matematik cC  ECDeEb EceBceEBBDc b C EAdBCE Bb B  

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  e  C     e   e d BDeDDdDceCEEceBAAaceCE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BATBAY 13091 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,728 199,580 13 19 151 151 1579

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
290,825 240,650 16 21 98 98 736

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
261,803 220,920 12 17 105 105 608

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 19 7 17,25 43 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 110 27 103,25 37 77,04 79,18 80,12

Matematik ACD ECDeEcBEaC  b B  E Ac D  EaCEDB    a

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     b     DCb  a           C   eB AB   E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 2 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU EREN 13045 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,475 199,580 10 16 137 137 1517

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
184,813 240,650 46 61 295 297 2682

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
215,715 220,920 28 39 222 222 1712

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,19 0,21 1,76

Edebiyat 18 4 1 3,75 21 0,19 0,17 2,33

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,15 0,23 1,67

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,15 0,15 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 0,67 0,75 6,72

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 1 4 0,00 0 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 72 44 61,00 22 77,04 79,18 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 eBBEABE   A       CB  d  CeD deD aEDbaAe

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik e   dCa  a                              

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri                                   b     

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 13125 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,920 199,580 35 46 290 293 2880

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
240,097 240,650 28 38 172 172 1427

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
229,922 220,920 22 31 180 180 1295

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,22 63

Tarih-1 5 3 2 2,23 45

Coğrafya-1 5 2 1 1,70 34

Felsefe 5 3 1 2,58 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,51 50

TYT Sosyal 20 10 5 9,02 45

Matematik-1 30 16 3 14,73 49

Geometri 10 2 1 1,47 15

TYT Matematik 40 17 4 16,20 41

Fizik 7 3 2 2,47 35

Kimya 7 2 2 1,28 18

Biyoloji 6 2 2 1,13 19

TYT Fen 20 6 6 4,88 24

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 17 2 16,50 41 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 80 35 71,82 26 77,04 79,18 80,12

Matematik CDDA D EE EEc EcC          DCD   B   BC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  A Cc  e   a e               ca      da 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KOTLUCA 13017 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,503 199,580 22 31 217 218 2026

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
361,315 240,650 3 6 35 35 159

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
281,143 220,920 6 11 71 71 317

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 30 2 29,50 74 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 7 4 6,00 43 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 131 40 121,00 43 77,04 79,18 80,12

Matematik CDDAC CEEAEEDBEECBDC B  E AbCDBDeBC  BC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri C CbeBCCcD  aDDECCEdEdc BDDACEaEEeDBAAB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM DOĞAN 13006 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,885 199,580 20 29 200 200 1881

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
282,665 240,650 17 23 109 109 834

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
250,230 220,920 17 23 134 134 817

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 19 9 16,75 42 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 3 1,25 9 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 9 7 7,25 18 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 105 38 95,50 34 77,04 79,18 80,12

Matematik bCDbECccEb EEeB   B    ADCDE EeCb BC B c

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  c  C     c bCCc   D    D bC  eeB A    E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 2 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİRHAN KAYA 13122 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,418 199,580 44 55 326 332 3059

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
206,450 240,650 41 56 253 253 2076

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
190,198 220,920 42 54 315 315 2435

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 2 3 1,25 13

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Matematik-2 30 6 12 3,00 10 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 8 12 5,00 13 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 4 6 2,50 18 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 68 46 56,50 20 77,04 79,18 80,12

Matematik CcDca  EdAE b E  cae e    bcb        BC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CbCCAddbe    be  C            b      b e

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NAZ DEMİRBAĞ 17006 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,920 199,580 35 46 290 293 2880

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
260,017 240,650 20 30 140 140 1107

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
238,262 220,920 21 29 165 165 1104

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,22 63

Tarih-1 5 3 2 2,23 45

Coğrafya-1 5 2 1 1,70 34

Felsefe 5 3 1 2,58 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,51 50

TYT Sosyal 20 10 5 9,02 45

Matematik-1 30 16 3 14,73 49

Geometri 10 2 1 1,47 15

TYT Matematik 40 17 4 16,20 41

Fizik 7 3 2 2,47 35

Kimya 7 2 2 1,28 18

Biyoloji 6 2 2 1,13 19

TYT Fen 20 6 6 4,88 24

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 21 6 19,50 49 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 5 0,75 5 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 88 40 78,57 28 77,04 79,18 80,12

Matematik CbDACD EEcEEcBEEC    a    bDCDB DBCE c  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ab Cd  C c   eD       D      Eb    c daD

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 13152 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,923 199,580 46 58 335 342 3139

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
192,570 240,650 43 58 280 282 2443

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
181,373 220,920 45 59 328 328 2668

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 11 1 10,75 36

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 3 7 1,25 6

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 4 2 3,50 9 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 57 33 48,75 17 77,04 79,18 80,12

Matematik  Cc  C D D        e                     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  b  e               e     eC  eeB e     

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 13009 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,713 199,580 27 38 267 268 2720

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
234,518 240,650 30 40 186 186 1533

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
219,598 220,920 26 37 204 204 1580

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 22 4 21,00 70

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 0 3 -0,75 -11

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 15 13 11,75 29 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 5 0,75 5 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 85 57 70,75 25 77,04 79,18 80,12

Matematik bCc ECceE aEECBbe    E A eDEe cCa Bb  eD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri be  Cae   D b      c    ac C bee  dd cCE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZTÜRK 17008 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,860 199,580 16 22 178 178 1756

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
306,378 240,650 10 15 77 77 562

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
257,135 220,920 14 19 119 119 703

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 2 3 1,25 13

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 15 8 13,00 43 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 20 9 17,75 44 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 7 3 6,25 45 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 16 9 13,75 34 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 117 41 106,75 38 77,04 79,18 80,12

Matematik Cbc a CEE bcc E CBDaEBBD a DCDBDDB E c  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri b CCbaCC  EB DD CCEA eb    bCEdE Ded    

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TOZAN 13044 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
116,315 199,580 55 73 381 401 3325

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
142,983 240,650 55 73 376 394 3309

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
134,445 220,920 55 73 381 396 3303

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 3 14 -0,50 -1 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 26 48 14,00 5 77,04 79,18 80,12

Matematik Ab      d     e   a      d c            

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri bd ae  c  b   C          c Cd eecAda  d 

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZÇİFTÇİ 13081 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,860 199,580 45 56 331 337 3098

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
191,573 240,650 44 59 283 285 2471

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
178,525 220,920 47 61 333 333 2727

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 7 0 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Matematik-2 30 3 8 1,00 3 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 4 9 1,75 4 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 16 1,00 3 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 60 41 49,75 18 77,04 79,18 80,12

Matematik Cab b    b  cB       a  b A  a   c   B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri dceed aebD  Be cC dA  c    c  Cd   c  a 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR İÇYER 13037 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,598 199,580 42 53 313 318 2985

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
217,990 240,650 33 44 217 217 1834

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
193,488 220,920 38 49 308 308 2369

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 8 3 7,25 36

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 6 4 5,00 13 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 68 26 61,50 22 77,04 79,18 80,12

Matematik CD dd  EE  Ec  bC                       

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri be     C      D  Cc  dc      EC aeeB Aa 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKALP AYDIN 22053 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,608 199,580 34 45 276 278 2859

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
213,880 240,650 37 49 233 233 1913

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
192,413 220,920 39 51 310 310 2385

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 6 13 2,75 7 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 8 18 3,50 9 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 76 55 62,25 22 77,04 79,18 80,12

Matematik CeDebD  Ebb e     ea  c   A b c    c Bd 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri dbbb   eccd  DDEbC  aaaa    CECdE ed dd 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ĞÜLSEVEN ÇETİN 13161 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,738 199,580 49 64 361 376 3282

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
164,930 240,650 50 67 350 358 3181

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
155,938 220,920 49 66 363 366 3137

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 3 2 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 3 15 -0,75 -4

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 1 4 0,00 0 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 2 10 -0,50 -1 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 44 50 31,50 11 77,04 79,18 80,12

Matematik      Cc ca                    e         

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri    d c c eed               b d De Aa    

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KESKE 13038 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,045 199,580 19 27 198 198 1878

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
295,343 240,650 15 20 94 94 686

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
255,950 220,920 15 20 121 121 722

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

Matematik-1 30 19 5 17,75 59

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 20 5 18,75 47 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 11 6 9,50 24 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 108 33 99,75 36 77,04 79,18 80,12

Matematik cbD ECDDEc E CB   B  d ADC EAaB E BC   D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri b   C     Db   c   D    D CCEE DB da  dE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 13054 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
124,873 199,580 53 71 376 394 3312

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
180,083 240,650 47 63 309 311 2795

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
169,028 220,920 48 63 347 348 2927

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4

Matematik-1 30 3 5 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 11 9 8,75 22 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 1 4 0,00 0 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 17 0,75 2 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 46 55 32,25 12 77,04 79,18 80,12

Matematik Ccced  aE  bDBEE  D  a  E  Dd    dCE    

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  bCe   eDc  cD  e     aCae bCca  eed da 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZENUR AYDOĞAN 13086 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,600 199,580 18 25 190 190 1827

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
317,785 240,650 9 14 65 65 466

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
266,600 220,920 10 15 98 98 537

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 28 1 27,75 93

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 16 7 14,25 48 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 24 8 22,00 55 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 6 5 4,75 34 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 17 12 14,00 35 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 120 44 109,00 39 77,04 79,18 80,12

Matematik AbDCECcDED EaCdc  B    cDCDEbEBCEeBCEB D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri CAaaCbDd   CbCCcAcBD    DceCbE eB Aa A E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ARDA UZUN 13066 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,865 199,580 17 24 188 188 1819

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
296,563 240,650 13 18 92 92 669

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
249,500 220,920 18 24 136 136 832

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 17 5 15,75 39 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 7 3 6,25 45 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 112 40 102,00 36 77,04 79,18 80,12

Matematik AC aECDDEe E eB   B      C E Ed EeBC   D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Cc  C bE BbCAC dA  cC   DdCCd ebcAA bcCE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER YILDIZOĞLU 13051 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,133 199,580 29 40 269 270 2820

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
212,075 240,650 38 52 242 242 1950

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
191,218 220,920 41 53 314 314 2415

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 9 7 7,25 24

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 4 9 1,75 4 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 74 46 62,50 22 77,04 79,18 80,12

Matematik     ECcb b   ed     D    a Ed  b     c  

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  bc e    ac     d       DEdaEd eBcA    E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İNANÇ SEMİZ 13131 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,270 199,580 24 35 261 262 2523

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
231,010 240,650 31 41 192 192 1588

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
210,800 220,920 30 41 241 241 1847

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 9 4 8,00 20 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 76 23 70,25 25 77,04 79,18 80,12

Matematik  bD ECcb     CBb       A   E EB         

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri bc  e       d C    c    D eC   eB  B b  

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ŞAKAR 13040 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,395 199,580 41 52 309 314 2968

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
211,058 240,650 40 54 245 245 1968

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
183,880 220,920 44 58 325 325 2609

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 13 4 12,00 40

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 4 10 1,50 5 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 4 11 1,25 3 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 8 9 5,75 14 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 72 51 59,25 21 77,04 79,18 80,12

Matematik dcbAd  dc Ed   ECdcb           c        

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  e aAa Cb  a eD  C    D      EC  e d eB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ERGÜL 13057 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,605 199,580 47 60 342 351 3175

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
190,705 240,650 45 60 284 286 2489

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
180,705 220,920 46 60 331 331 2684

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 18 1 17,75 59

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Matematik-2 30 4 9 1,75 6 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 7 10 4,50 11 10,70 11,34 10,55

Toplam: 280 57 43 46,25 17 77,04 79,18 80,12

Matematik Ab    eDdb d e DC   c ae        b BC   D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 2 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN 17015 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,320 199,580 39 50 303 308 2951

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
211,995 240,650 39 53 243 243 1952

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
200,135 220,920 35 46 283 283 2174

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 8 5 6,75 17 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 67 26 60,50 22 77,04 79,18 80,12

Matematik Ca A c EE   c   d               DcC  B E

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri              eD               a         

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKYILMAZ 12321 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,920 199,580 35 46 290 293 2880

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
259,332 240,650 22 32 142 142 1124

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
211,157 220,920 29 40 240 240 1841

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,22 63

Tarih-1 5 3 2 2,23 45

Coğrafya-1 5 2 1 1,70 34

Felsefe 5 3 1 2,58 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,51 50

TYT Sosyal 20 10 5 9,02 45

Matematik-1 30 16 3 14,73 49

Geometri 10 2 1 1,47 15

TYT Matematik 40 17 4 16,20 41

Fizik 7 3 2 2,47 35

Kimya 7 2 2 1,28 18

Biyoloji 6 2 2 1,13 19

TYT Fen 20 6 6 4,88 24

Matematik-2 30 8 14 4,50 15 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 14 17 9,75 24 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 4 7 2,25 16 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 91 55 77,82 28 77,04 79,18 80,12

Matematik bbeaECcb DaEEddbe B     cCDd aBCccBC BbD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri CAeaC  a aedAbbEd cD    DEdCEEbDB Aa A E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA GÜRBOĞA 13173 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,065 199,580 12 18 149 149 1572

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
354,380 240,650 5 8 39 39 205

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
293,425 220,920 4 8 57 57 223

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 5 4 4,00 40

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 30 6 28,50 71 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 4 4 3,00 21 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 136 42 125,50 45 77,04 79,18 80,12

Matematik CcDbCa EEAEEcaEECBDCEBBD CADCDBDDB EeBC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  A dd CC Db  cDcCCEAbBDea cAdECEEeDabABD

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
METE SEVER 13132 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,403 199,580 26 37 266 267 2705

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
217,935 240,650 34 45 218 218 1835

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
205,028 220,920 32 43 258 258 2025

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 19 0 19,00 63

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 7 3 6,25 16 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 71 23 65,25 23 77,04 79,18 80,12

Matematik A   E DD c     b               b  BC   D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     e                      C            

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
NADİR TÜRETKEN 13046 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,755 199,580 38 49 299 304 2932

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
244,485 240,650 26 36 163 163 1352

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
222,125 220,920 25 36 201 201 1516

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 16 8 14,00 47

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 16 6 14,50 36 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 85 53 71,75 26 77,04 79,18 80,12

Matematik ACc ECcaEb EEC         AD D  EBCE c   eD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  e  C bda cbc Cce  D    D  a  DeBb a   E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGENUR MENTEŞ 13029 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,450 199,580 1 2 57 57 734

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
257,313 240,650 23 33 145 145 1171

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
284,238 220,920 5 10 68 68 291

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,19 0,21 1,76

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,19 0,17 2,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,15 0,23 1,67

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,15 0,15 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 13,25 33 0,67 0,75 6,72

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,13 0,22 0,74

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,01 0,11 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,05 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,15 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 0,28 0,57 2,69

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 14 6 12,50 31 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 113 41 102,75 37 77,04 79,18 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AaBEAB C b        C b   dCe A BD eEDC bA

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2        B  e                                   

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik A   ECaDEcBE C be      ADC b EB   cC    

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD



Fen Bilimleri d   C a    ab           D eb E e        

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA CAN KAYNAK 13112 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,620 199,580 3 4 72 72 914

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
399,413 240,650 1 1 17 17 41

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
324,715 220,920 1 2 31 31 77

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 24 6 22,50 75 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 32 7 30,25 76 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 6 5 4,75 34 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 9 1 8,75 67 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 161 29 153,75 55 77,04 79,18 80,12

Matematik CDDACDbEEAEEcBEECBceEBBDaCADCbBDcB EDBCE

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CbCCbBbeDc   DDECCEA BD  DaAbdCEEeDdAABD

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET FURKAN TOSUN 13032 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,073 199,580 30 41 270 272 2822

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
244,175 240,650 27 37 165 165 1355

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
198,783 220,920 36 47 288 288 2226

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 17 12 14,00 47

Geometri 10 3 6 1,50 15

TYT Matematik 40 20 18 15,50 39

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 7 15 3,25 11 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 9 18 4,50 11 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 6 8 4,00 29 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 94 81 73,75 26 77,04 79,18 80,12

Matematik ecedC  adddEaBEceBba B    c Cb D ee  aC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri dbCbAdCCbbEeaDDcCCEbaa     b ECE eDB Aa 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KURNAZ 13015 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,195 199,580 28 39 268 269 2818

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
247,750 240,650 24 34 156 156 1294

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
238,530 220,920 20 28 164 164 1097

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 20 5 18,75 47 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 83 31 75,25 27 77,04 79,18 80,12

Matematik CcDbb  EE  E B  CB  Ec D  cD DB DBCEDBC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ec     e c e  D                      c e

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY AŞIK 13071 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,230 199,580 5 9 110 110 1319

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
329,953 240,650 7 11 56 56 368

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
272,680 220,920 8 13 90 90 439

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 24 6 22,50 75

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 18 7 16,25 54 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 5 1,75 18 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 21 12 18,00 45 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 4 9 1,75 13 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 8 1 7,75 60 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 133 49 120,75 43 77,04 79,18 80,12

Matematik CDeAbcCEEAbEDBEECdbe    E ADCDB Ddac cCb

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CbeCda CbDceaeDECCEA BD   aAdECa  eBAAcD

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SOFUOĞLU 13080 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,775 199,580 6 10 113 113 1329

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
303,795 240,650 11 16 81 81 586

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
262,485 220,920 11 16 104 104 595

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 25 2 24,50 82

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Matematik-2 30 14 8 12,00 40 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 17 10 14,50 36 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 5 1 4,75 37 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 11 4 10,00 25 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 118 26 111,50 40 77,04 79,18 80,12

Matematik ebc ECcDEbBE CBbb      AeCDEAEB E c   bD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri           Ddb CEe       DECC   eB AB   E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KAVUT 13002 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,650 199,580 9 15 136 136 1511

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
350,348 240,650 6 9 44 44 221

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
307,580 220,920 2 4 44 44 137

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 34 4 33,00 83 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 132 29 124,75 45 77,04 79,18 80,12

Matematik AaDCECDDEcBEECBDCEBBD CADCDEAdaCEDBC BDD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri ab        e   CcA  D    DbCCEE eBAeB c E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ŞEŞEN 13169 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,690 199,580 21 30 202 202 1887

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
259,573 240,650 21 31 141 141 1119

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
228,490 220,920 23 32 183 183 1347

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 10 4 9,00 23 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 4 4 3,00 21 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 97 37 87,75 31 77,04 79,18 80,12

Matematik bb  EC  E    C           C E  B a eC B D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri   c CDcb   CbCC   eD    D dbd e B A  bdE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA YILDIRIM 13050 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,155 199,580 4 7 83 83 1044

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
361,388 240,650 2 5 34 34 157

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
277,025 220,920 7 12 80 80 372

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 29 0 29,00 97

Geometri 10 7 3 6,25 63

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 18 10 15,50 39 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 5 5 3,75 27 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 146 37 136,75 49 77,04 79,18 80,12

Matematik bC aECcDEbBEbC  a e    ADCDE aBbEDB   bD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Cd aC ac  DCbCCEAcBDeDDBDECCEEDDBAABeAdE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCAN NAZLI 13116 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,633 199,580 33 44 275 277 2858

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
192,915 240,650 42 57 278 280 2437

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
186,183 220,920 43 57 320 320 2545

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 16 9 13,75 46

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 13 1,75 9

Matematik-2 30 4 11 1,25 4 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 4 14 0,50 1 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 4 22 -1,50 -4 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 73 72 55,00 20 77,04 79,18 80,12

Matematik dbD  CceceBdb  bC c          c    cab   

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Ccddeac  ceabea b        cdC beDcc a cdE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 2 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YÜREK 13010 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,040 199,580 8 12 117 117 1348

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
321,990 240,650 8 12 61 61 432

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
268,670 220,920 9 14 95 95 507

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 25 5 23,75 79

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 19 8 17,00 43 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 3 1 2,75 20 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 4 0 4,00 31 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 15 3 14,25 36 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 125 30 117,50 42 77,04 79,18 80,12

Matematik cCD ECDDEcBEaC bb      cDCDa bBC  BC  DD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     b     DC CC    D    DE C EDeB Ac ACE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 13076 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,690 199,580 14 20 167 167 1679

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
295,425 240,650 14 19 93 93 684

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
253,105 220,920 16 22 126 126 775

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 17 7 15,25 38 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 113 40 103,00 37 77,04 79,18 80,12

Matematik bb CECcDED E CB a      ADCDd aB E BC  b 

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Ccdbe     DbbbCcd  c    DECCE  DB Aa A E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE DOĞRU 13151 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
126,948 199,580 52 68 372 389 3305

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
159,845 240,650 52 70 359 373 3228

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
150,323 220,920 53 70 369 373 3200

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15

Matematik-1 30 6 5 4,75 16

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 2 3 1,25 3 10,70 11,34 10,55

Toplam: 280 32 25 25,75 9 77,04 79,18 80,12

Matematik C   C   d   b  d                        

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YALÇIN 13058 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
121,708 199,580 54 72 378 396 3314

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
151,960 240,650 53 71 368 384 3271

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
145,598 220,920 54 72 375 380 3238

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5

Matematik-1 30 2 3 1,25 4

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 2 2 1,50 4 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 1 9 -1,25 -3 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 29 35 20,25 7 77,04 79,18 80,12

Matematik c    C D  c                             

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     d cd  e  e             ad e c   D   

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER TAN 13025 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,158 199,580 43 54 317 322 3010

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
221,713 240,650 32 43 211 211 1765

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
191,303 220,920 40 52 313 313 2413

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 13 12 10,00 33

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 16 14 12,50 31

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 6 -0,50 -7

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 8 13 4,75 12 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 11 17 6,75 17 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 80 72 62,00 22 77,04 79,18 80,12

Matematik eeadECcD DB ae bb d           c c BC  eD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri CeBdCb  a ebbed bE a    DdeC  eD deaDACE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DOĞAN 16006 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,083 199,580 23 34 247 248 2288

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
280,768 240,650 19 25 114 114 855

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
222,723 220,920 24 35 198 198 1499

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 55 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 22 6 20,50 68

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 8,08 8,48 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,63 2,85 2,59

Matematik 40 12 6 10,50 26 10,70 11,34 10,55

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,11 1,42 1,76

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,26 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,95 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 6,33 6,88 6,59

Toplam: 280 102 46 90,50 32 77,04 79,18 80,12

Matematik Ca  bc EEAEdD  E BDCE aD             a  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri dbCCAe CDcaBBeDEeCEAEBc  Dbb EaE  eB dBD

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 13055 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,325 199,580 9 32 224 225 2070

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
273,848 240,650 7 26 119 119 933

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
240,310 220,920 8 26 158 158 1047

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 30 12 7 10,25 34 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 18 11 15,25 38 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 103 54 89,50 32 96,91 79,18 80,12

Matematik Cac CDaEE EEb E Cdce      A CDBbbBCaDBCc

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri eb   a C cbBaeDcdCE  cD    b EC EebB cB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE EGEM BALCI 13105 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,513 199,580 3 6 80 80 992

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
271,223 240,650 8 27 123 123 958

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
253,160 220,920 6 21 125 125 772

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 22 4 21,00 70

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,76

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 0,17 2,33

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,54 0,23 1,67

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,21 0,15 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 4 3,00 8 0,75 0,75 6,72

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,61 0,22 0,74

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,52 0,11 0,70

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,11 0,05 0,38

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,12 0,04 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,50 0,15 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 8 3 7,25 18 1,86 0,57 2,69

Matematik-2 30 12 8 10,00 33 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 17 11 14,25 36 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 114 49 101,75 36 96,91 79,18 80,12

Edebiyat-Sosyal-1                         A   A aD a  C ed

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2      bEB D e      A        E   DDdA           

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik Aa  ECcDEc E CBbd B    c CDdcEebc BC BDD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD



Fen Bilimleri C   e cbBaeab C d  c    D da EDec Aa  CE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BAGER IŞIK 17004 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,663 199,580 14 65 362 377 3283

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
168,655 240,650 14 66 341 346 3112

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
158,643 220,920 14 65 361 363 3098

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 3 8 1,00 3 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 2 5 0,75 5 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 45 47 33,25 12 96,91 79,18 80,12

Matematik   b  CDb D        c         c c   ab a  

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Ced e bc  D                C  eed   ee a

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP AYDENİZ 17005 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,430 199,580 7 23 179 179 1771

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
286,083 240,650 6 22 107 107 804

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
243,470 220,920 7 25 151 151 966

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 23 2 22,50 75

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 14 4 13,00 33 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 5 2 4,50 32 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 13 7 11,25 28 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 107 33 98,75 35 96,91 79,18 80,12

Matematik  C  EC DE  E C         A C E beCaeBC   D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri CcB C     e ACCc   D    DEeCE eec A  A  

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE PEHLİVAN 13043 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,018 199,580 8 28 199 199 1880

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
262,428 240,650 9 28 136 136 1071

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
223,268 220,920 10 34 196 196 1484

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 8 4 7,00 18 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 94 24 88,00 31 96,91 79,18 80,12

Matematik CDDAacb c E  BE                       C 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  ce           D CCcA       cCECdEDed AB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DOĞAN 13167 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,013 199,580 11 57 333 339 3109

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
212,140 240,650 12 51 241 241 1948

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
192,938 220,920 11 50 309 309 2378

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 8 3 7,25 18 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 65 34 56,50 20 96,91 79,18 80,12

Matematik CcDe DaEE   D  E          A             

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ebC    e     eD     E      d Eb  ee  A  

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÇAĞLAR 13114 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,350 199,580 12 59 341 350 3170

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
214,335 240,650 11 48 231 231 1904

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
175,245 220,920 13 62 336 336 2800

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 8 10 5,50 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 10 5,50 14

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 5 11 2,25 8 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 5 11 2,25 6 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 70 59 55,25 20 96,91 79,18 80,12

Matematik bC  bCbbbc  Eedb     E     cdE          

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Ccd b  cBcD A a c    e c ECCEaeDB Aa  CE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN ALPTEKİN 17002 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,545 199,580 4 8 106 106 1277

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
373,655 240,650 2 3 25 25 103

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
306,710 220,920 3 5 45 45 140

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 31 5 29,75 74 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 7 4 6,00 43 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 144 26 137,50 49 96,91 79,18 80,12

Matematik CDecCDCEEAbEc EcCBDCEB D  ADCDBDDBCEDBCE

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CACCdedC DE a DECCEe BD    ACEC E eB dB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ TEKGÜL 13028 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,440 199,580 5 13 118 118 1372

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
347,803 240,650 4 10 46 46 238

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
293,765 220,920 4 7 55 55 217

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 28 7 26,25 66 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 7 6 5,50 39 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 137 40 127,00 45 96,91 79,18 80,12

Matematik ACDaECDDEcBEECBca B D  bDCDEAEBCbDBCcB D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri CdcdC DbecDCACCEA BD    DceCE eeB Aa  dE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA CAN AYDIN 13124 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,520 199,580 10 33 239 240 2161

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
261,378 240,650 10 29 137 137 1086

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
228,030 220,920 9 33 185 185 1359

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 13 6 11,50 29 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 95 42 84,50 30 96,91 79,18 80,12

Matematik ACD ECDDbb E C       b   C E ddb  BC    

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  d  e c Bde bCCEd  c    D  C EeeB A    E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SILA CÖMERT 13118 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
290,780 199,580 1 1 16 16 132

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
390,148 240,650 1 2 18 18 54

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
337,958 220,920 1 1 21 21 50

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,76

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 0,17 2,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,54 0,23 1,67

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,21 0,15 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 6 7,50 19 0,75 0,75 6,72

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 0,61 0,22 0,74

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,52 0,11 0,70

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,11 0,05 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,04 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,50 0,15 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 19 5 17,75 44 1,86 0,57 2,69

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 29 6 27,50 69 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 8 4 7,00 50 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 9 0 9,00 69 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 24 6 22,50 56 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 184 37 174,75 62 96,91 79,18 80,12

Edebiyat-Sosyal-1                         DDeAaCDAdeCbbE C

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2 DDCC   e EBb BCbEDDC AeEb         BE ACD      

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik CcDACDCEEAEEaBEECdDCEc    ADdDBDDBCaDBC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE



Fen Bilimleri CACbAB CeDa aDDECCEAEBD    A ECE DeB Ac 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK AKTOPRAK 13073 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,158 199,580 2 5 73 73 933

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
372,890 240,650 3 4 27 27 109

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
316,123 220,920 2 3 38 38 104

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 30 0 30,00 100

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,61 0,22 0,74

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,52 0,11 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,11 0,05 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,04 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,50 0,15 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 1,86 0,57 2,69

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 30 5 28,75 72 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 9 2 8,50 61 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 151 27 144,25 52 96,91 79,18 80,12

Sosyal-2                                     E         

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik C DbCcCEEAaEcBE eBDCEB D  ADCDBDDBCEDBCE

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CACCABdC D  BeDcCCE   c    b EC  ceB AB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TURGUT EFE DAĞDELEN 13052 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,113 199,580 6 14 134 134 1497

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
319,518 240,650 5 13 64 64 454

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
284,423 220,920 5 9 67 67 288

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 0 3 -0,75 -11

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 26 6 24,50 61 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 2 5 0,75 6 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 11 12 8,00 20 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 124 38 114,50 41 96,91 79,18 80,12

Matematik ACDCECcbEcBEECd   c    ADCDEAEBCE BCdBDD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri C   C bb dcC  C   dc  b DddCEEeeB  B  bE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE BULKOY 13127 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,683 199,580 13 62 349 360 3240

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
209,930 240,650 13 55 248 248 2000

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
186,393 220,920 12 55 318 318 2540

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 14 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 11 9 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 11,36 8,48 7,96

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,09 2,85 2,59

Matematik 40 10 8 8,00 20 15,45 11,34 10,55

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,71 1,42 1,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,14 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 4,12 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 9,98 6,88 6,59

Toplam: 280 65 55 51,25 18 96,91 79,18 80,12

Matematik bC CEC a b EEC          ee E  c E c   eD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri C   e D a edbe  d dDe   D  C   eB A     

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM SUDE ERBİL 13169 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,940 199,580 1 61 343 352 3186

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
213,100 240,650 1 50 238 238 1929

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
186,285 220,920 1 56 319 319 2543

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 1 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 12 0 12,00 40

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 4,00 8,48 7,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,75 2,85 2,59

Matematik 40 8 5 6,75 17 6,75 11,34 10,55

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,00 1,42 1,76

Kimya 13 3 0 3,00 23 3,00 2,36 1,96

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 1,75 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 10 17 5,75 14 5,75 6,88 6,59

Toplam: 280 65 44 54,00 19 54,00 79,18 80,12

Matematik C  AbD E    c   Ccc           B Dc   B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri bAbCdd  bDbec D  C     C   cdECEaeeceAde

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÖZTÜRK 13083 -MM

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,875 199,580 1 26 194 194 1846

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
228,150 240,650 1 42 198 198 1640

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
231,148 220,920 1 30 176 176 1272

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 1 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 7 2,25 11

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,75 0,21 1,76

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 2,00 0,17 2,33

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,00 0,23 1,67

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 1 7,75 19 7,75 0,75 6,72

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 8,50 8,48 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,85 2,59

Matematik 40 10 2 9,50 24 9,50 11,34 10,55

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,75 1,42 1,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,75 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,25 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 3,75 6,88 6,59

Toplam: 280 82 35 73,25 26 73,25 79,18 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AdBEAB            CB     C              

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik beD ECDD D E C             E       C    

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     C       b bE           C   e  cB c E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇİFÇİ 13019 -MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,693 199,580 2 70 374 391 3309

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
161,745 240,650 2 69 356 370 3220

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
149,028 220,920 2 71 370 375 3215

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 2 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 2 7 0,25 1

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 1,75 8,48 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,38 2,85 2,59

Matematik 40 2 3 1,25 3 3,12 11,34 10,55

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,25 1,42 1,76

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,12 2,36 1,96

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 1,25 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 2,62 6,88 6,59

Toplam: 280 39 52 26,00 9 29,62 79,18 80,12

Matematik             c d                  d E  C 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri   eCA  e b   a  aa     C a c Eaa eeBbce 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 2 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TURAN 13181 -MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
126,588 199,580 1 69 373 390 3308

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

SAY
181,500 240,650 1 62 305 307 2755

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

EA
160,378 220,920 1 64 359 361 3075

Puanı Hesaplanan: 73 383 403 3330

Katılımlar: 2 73 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 1,75 8,48 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 2,85 2,59

Matematik 40 5 0 5,00 13 3,12 11,34 10,55

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,25 1,42 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,12 2,36 1,96

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 1,25 3,10 2,86

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 2,62 6,88 6,59

Toplam: 280 41 31 33,25 12 29,62 79,18 80,12

Matematik C DA                 B        B         

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CbC          e                C  e  AAa 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Söz Öbeklerinde Anlam B

2

%25,00

1

%12,50
 

1

%12,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

4

%50,00

1

%12,50
  

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 İki Cümleyi Birleştirme A

3

%37,50

1

%12,50
  

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

3

%37,50

2

%25,00
  

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

1

%12,50
  

1

%12,50

3

%37,50

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Paragrafın Yorumlanması A

4

%50,00
   

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-22 Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri B  

1

%12,50
   

7

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-23

[1] Şiirde Yapı [2] Edebî Sanatlar [3] Şiirde
Ahenk C

1

%12,50
  

1

%12,50
 

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-24

Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve
Türleri A

1

%12,50
 

1

%12,50
  

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri E  

2

%25,00
  

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Şiirde Tema C   

3

%37,50
  

5

%62,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%62,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Edebî Sanatlar D    

1

%12,50
 

7

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri E

1

%12,50

1

%12,50
   

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Divan Edebiyatı Sanatçıları A

1

%12,50
   

1

%12,50

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Divan Edebiyatında Nesir B    

1

%12,50
 

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri B    

1

%12,50
 

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Geleneksel Türk Tiyatrosu C  

1

%12,50
   

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Tanzimat Dönemi'nde Roman A

1

%12,50
 

1

%12,50
  

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Servetifünun Dönemi'nde Roman A     

1

%12,50

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman C  

1

%12,50

1

%12,50
  

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18

Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat
Anlayışını Yansıtanlar B

1

%12,50
    

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri C

1

%12,50
 

4

%50,00
  

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu
Gerçekçiler B  

3

%37,50

1

%12,50
  

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Edebî Akımlar C  

1

%12,50
 

1

%12,50
 

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-32 İnsanlığın Hafızası Tarih D   

1

%12,50

5

%62,50
 

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-33 Orta Çağ’da Siyasi Yapılar D   

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-34 İslamiyet Yayılıyor B

2

%25,00
   

4

%50,00

2

%25,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Anadolu’da Moğol İstilası A

3

%37,50
  

2

%25,00
 

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Tımar Sistemi C

1

%12,50
 

4

%50,00
 

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni
Koruma Çabaları C   

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50

3

%37,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti D   

1

%12,50

2

%25,00
 

5

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

5

%62,50
    

3

%37,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Millî Mücadele'de Cepheler E    

4

%50,00
 

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50
 

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-38 Biyoçeşitlilik C

2

%25,00
 

1

%12,50
  

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi A

2

%25,00

2

%25,00
 

1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları A

1

%12,50

1

%12,50
 

3

%37,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili
Olan Faktörler E  

1

%12,50
 

1

%12,50

3

%37,50

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Kültür Bölgelerinin Oluşumu D   

1

%12,50

4

%50,00
 

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Çevre Sorunları ve Türleri C  

2

%25,00

4

%50,00
  

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları D    

2

%33,33
 

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10 İlk Türk Devletleri ve Komşuları D    

3

%50,00
 

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-11 Haçlılar Karşısında Türkler C   

1

%16,67
 

2

%33,33

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kuruluş Dönemi Gelişmeleri C   

2

%33,33
  

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni
Koruma Çabaları B  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi
Gelişmeler A    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Ekonomiyi Düzeltme Çabaları E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 I. Dünya Savaşı (1914-1918) A

1

%16,67
   

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Mudanya’dan Lozan’a E  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler E     

3

%50,00

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
(1923-1938) B  

4

%66,67
   

2

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20 Ekosistemler ve Madde Döngüleri D  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-21 Su Ekosistemleri A      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-22 Küresel İklim Değişimi B  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Ülkelerin Nüfus Politikaları C   

1

%16,67
 

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Türkiye'de Sanayi E

1

%16,67

1

%16,67
   

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Türkiye'de Enerji Kaynakları E     

1

%16,67

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Enerji Güzergâhları ve Etkileri D    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel
Etkileri D    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Uluslararası Örgütler C   

1

%16,67
  

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Çevre Politikaları B   

1

%16,67
  

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve
Çevre Sorunları A

3

%50,00
    

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Felsefenin Anlamı C

1

%16,67
   

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Varlık Felsefesi E     

2

%33,33

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Psikolojinin Alt Dalları C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Öğrenmenin Tanımı ve Türleri E     

2

%33,33

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma
Mekanizmaları) A     

1

%16,67

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin
Doğuşu C  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Ekonomi D    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Kavram ve Terim D    

2

%33,33
 

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Tanım ve Önerme A    

2

%33,33
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık D   

1

%16,67

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-38 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed B  

2

%33,33
 

1

%16,67
 

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 İslam ve Bilim E

1

%16,67
  

1

%16,67

1

%16,67

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Yahudilik ve Hıristiyanlık E     

3

%50,00

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Dünya ve Ahiret A

3

%50,00

1

%16,67
   

2

%33,33
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C   

2

%33,33
  

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Güncel Dinî Meseleler D

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-44 Din Felsefesi E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-45 Sanat Felsefesi D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-46

Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik
Kurallar C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-41 Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-42 Modernleşme ve Küreselleşme C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-43 Çıkarım A      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C   

66

%90,41

1

%1,37

1

%1,37

5

%6,85
 

Doğru (%90,41)

Yanlış (%2,74)

Boş (%6,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sayı Basamakları D

9

%12,33

4

%5,48

25

%34,25

21

%28,77

2

%2,74

12

%16,44
 

Doğru (%28,77)

Yanlış (%54,79)

Boş (%16,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 EBOB-EKOK D

2

%2,74

8

%10,96

4

%5,48

37

%50,68

10

%13,70

12

%16,44
 

Doğru (%50,68)

Yanlış (%32,88)

Boş (%16,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

25

%34,25

14

%19,18

8

%10,96

7

%9,59

7

%9,59

12

%16,44
 

Doğru (%34,25)

Yanlış (%49,32)

Boş (%16,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Mutlak Değerli Eşitsizlikler C

6

%8,22

18

%24,66

31

%42,47

3

%4,11

3

%4,11

12

%16,44
 

Doğru (%42,47)

Yanlış (%41,10)

Boş (%16,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D

2

%2,74

1

%1,37

13

%17,81

23

%31,51

2

%2,74

32

%43,84
 

Doğru (%31,51)

Yanlış (%24,66)

Boş (%43,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar
Toplamı C

7

%9,59

3

%4,11

13

%17,81

1

%1,37
 

49

%67,12
 

Doğru (%17,81)

Yanlış (%15,07)

Boş (%67,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Çarpanlara Ayırma E

4

%5,48

1

%1,37
 

4

%5,48

50

%68,49

14

%19,18
 

Doğru (%68,49)

Yanlış (%12,33)

Boş (%19,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28

Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen
Denklemi Bulma E

1

%1,37

2

%2,74

7

%9,59

7

%9,59

37

%50,68

19

%26,03
 

Doğru (%50,68)

Yanlış (%23,29)

Boş (%26,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29 Parabol Grafiği Çizme A

17

%23,29

3

%4,11

4

%5,48

3

%4,11

2

%2,74

44

%60,27
 

Doğru (%23,29)

Yanlış (%16,44)

Boş (%60,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Fonksiyon Grafikleri E

5

%6,85

6

%8,22

1

%1,37

6

%8,22

26

%35,62

29

%39,73
 

Doğru (%35,62)

Yanlış (%24,66)

Boş (%39,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Fonksiyonların Dönüşümleri E  

5

%6,85

4

%5,48

4

%5,48

35

%47,95

25

%34,25
 

Doğru (%47,95)

Yanlış (%17,81)

Boş (%34,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Permütasyon D

9

%12,33

12

%16,44

25

%34,25

12

%16,44

5

%6,85

10

%13,70
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%69,86)

Boş (%13,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Basit Olayların Olasılıkları B

4

%5,48

22

%30,14

2

%2,74
  

45

%61,64
 

Doğru (%30,14)

Yanlış (%8,22)

Boş (%61,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Permütasyon E    

3

%4,11

41

%56,16

29

%39,73
 

Doğru (%56,16)

Yanlış (%4,11)

Boş (%39,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri E

6

%8,22

3

%4,11

5

%6,85

1

%1,37

21

%28,77

37

%50,68
 

Doğru (%28,77)

Yanlış (%20,55)

Boş (%50,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme C  

1

%1,37

38

%52,05

2

%2,74

9

%12,33

23

%31,51
 

Doğru (%52,05)

Yanlış (%16,44)

Boş (%31,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Limit Kavramı B  

21

%28,77

2

%2,74

11

%15,07

1

%1,37

38

%52,05
 

Doğru (%28,77)

Yanlış (%19,18)

Boş (%52,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Bileşke Fonksiyonun Türevi D

1

%1,37

14

%19,18

8

%10,96

11

%15,07

1

%1,37

38

%52,05
 

Doğru (%15,07)

Yanlış (%32,88)

Boş (%52,05)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar C

8

%10,96

6

%8,22

10

%13,70

1

%1,37

8

%10,96

40

%54,79
 

Doğru (%13,70)

Yanlış (%31,51)

Boş (%54,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar E  

1

%1,37
  

12

%16,44

60

%82,19
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%1,37)

Boş (%82,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Minimum-Maksimum Problemleri B

4

%5,48

20

%27,40

7

%9,59

1

%1,37

3

%4,11

38

%52,05
 

Doğru (%27,40)

Yanlış (%20,55)

Boş (%52,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Belirli İntegral B

1

%1,37

6

%8,22

2

%2,74
  

64

%87,67
 

Doğru (%8,22)

Yanlış (%4,11)

Boş (%87,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 İntegral Alma Kuralları D   

1

%1,37

13

%17,81
 

59

%80,82
 

Doğru (%17,81)

Yanlış (%1,37)

Boş (%80,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Riemann Toplamı E

1

%1,37

2

%2,74

1

%1,37

1

%1,37

7

%9,59

61

%83,56
 

Doğru (%9,59)

Yanlış (%6,85)

Boş (%83,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23

Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer
Fonksiyonunun İntegrali C

3

%4,11
 

4

%5,48
  

66

%90,41
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%4,11)

Boş (%90,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Esas Ölçü ve Birim Çember A

27

%36,99

5

%6,85

5

%6,85
 

1

%1,37

35

%47,95
 

Doğru (%36,99)

Yanlış (%15,07)

Boş (%47,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar D  

1

%1,37

3

%4,11

25

%34,25

3

%4,11

41

%56,16
 

Doğru (%34,25)

Yanlış (%9,59)

Boş (%56,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Toplam-Fark Formülleri C

1

%1,37

2

%2,74

32

%43,84

3

%4,11

2

%2,74

33

%45,21
 

Doğru (%43,84)

Yanlış (%10,96)

Boş (%45,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Üçgende Trigonometrik Bağıntılar D

2

%2,74

3

%4,11

1

%1,37

26

%35,62

1

%1,37

40

%54,79
 

Doğru (%35,62)

Yanlış (%9,59)

Boş (%54,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Yamuk B

2

%2,74

24

%32,88

2

%2,74
  

45

%61,64
 

Doğru (%32,88)

Yanlış (%5,48)

Boş (%61,64)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Çemberde Açı D  

6

%8,22

1

%1,37

14

%19,18

4

%5,48

48

%65,75
 

Doğru (%19,18)

Yanlış (%15,07)

Boş (%65,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Çemberde Uzunluk D

1

%1,37

1

%1,37

3

%4,11

34

%46,58

1

%1,37

33

%45,21
 

Doğru (%46,58)

Yanlış (%8,22)

Boş (%45,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Çemberde Uzunluk B

4

%5,48

29

%39,73

8

%10,96

5

%6,85

5

%6,85

22

%30,14
 

Doğru (%39,73)

Yanlış (%30,14)

Boş (%30,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Noktanın Analitik İncelenmesi C

1

%1,37

8

%10,96

22

%30,14

1

%1,37

2

%2,74

39

%53,42
 

Doğru (%30,14)

Yanlış (%16,44)

Boş (%53,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Doğrunun Analitik İncelenmesi E

6

%8,22

5

%6,85

5

%6,85

1

%1,37

21

%28,77

35

%47,95
 

Doğru (%28,77)

Yanlış (%23,29)

Boş (%47,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Doğrunun Analitik İncelenmesi D   

2

%2,74

10

%13,70

5

%6,85

56

%76,71
 

Doğru (%13,70)

Yanlış (%9,59)

Boş (%76,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Dönüşüm Geometrisi B

4

%5,48

39

%53,42

10

%13,70
 

1

%1,37

19

%26,03
 

Doğru (%53,42)

Yanlış (%20,55)

Boş (%26,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Çemberin Analitik İncelenmesi C

2

%2,74

3

%4,11

37

%50,68

1

%1,37
 

30

%41,10
 

Doğru (%50,68)

Yanlış (%8,22)

Boş (%41,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Küre E

1

%1,37

2

%2,74

2

%2,74

2

%2,74

5

%6,85

61

%83,56
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%9,59)

Boş (%83,56)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-12 Bağıl Hareket C

6

%8,45

8

%11,27

17

%23,94

9

%12,68

4

%5,63

27

%38,03
 

Doğru (%23,94)

Yanlış (%38,03)

Boş (%38,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-13 Newton'un Hareket Yasaları A

12

%16,90

33

%46,48

4

%5,63

1

%1,41

2

%2,82

19

%26,76
 

Doğru (%16,90)

Yanlış (%56,34)

Boş (%26,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-14 İtme ve Çizgisel Momentum C  

4

%5,63

25

%35,21
 

10

%14,08

32

%45,07
 

Doğru (%35,21)

Yanlış (%19,72)

Boş (%45,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Düzgün Elektrik Alan C

2

%2,82

9

%12,68

28

%39,44

3

%4,23

3

%4,23

26

%36,62
 

Doğru (%39,44)

Yanlış (%23,94)

Boş (%36,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Elektriksel Potansiyel ve Enerji A

9

%12,68

5

%7,04

10

%14,08

12

%16,90

8

%11,27

27

%38,03
 

Doğru (%12,68)

Yanlış (%49,30)

Boş (%38,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan B

5

%7,04

6

%8,45

4

%5,63

9

%12,68

5

%7,04

42

%59,15
 

Doğru (%8,45)

Yanlış (%32,39)

Boş (%59,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Elektromanyetik İndüksiyon C

7

%9,86

3

%4,23

6

%8,45

7

%9,86
 

48

%67,61
 

Doğru (%8,45)

Yanlış (%23,94)

Boş (%67,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Düzgün Çembersel Hareket C  

4

%5,63

32

%45,07

4

%5,63

22

%30,99

9

%12,68
 

Doğru (%45,07)

Yanlış (%42,25)

Boş (%12,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Açısal Momentum ve Korunumu D

2

%2,82

9

%12,68

5

%7,04

6

%8,45

3

%4,23

46

%64,79
 

Doğru (%8,45)

Yanlış (%26,76)

Boş (%64,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç D

4

%5,63

7

%9,86

12

%16,90

12

%16,90

1

%1,41

35

%49,30
 

Doğru (%16,90)

Yanlış (%33,80)

Boş (%49,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim E

4

%5,63

8

%11,27

6

%8,45

4

%5,63

4

%5,63

45

%63,38
 

Doğru (%5,63)

Yanlış (%30,99)

Boş (%63,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Atom Teorileri B

5

%7,04

7

%9,86
 

1

%1,41

7

%9,86

51

%71,83
 

Doğru (%9,86)

Yanlış (%18,31)

Boş (%71,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Özel Görelilik B

9

%12,68

5

%7,04

5

%7,04

4

%5,63

2

%2,82

46

%64,79
 

Doğru (%7,04)

Yanlış (%28,17)

Boş (%64,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Görüntüleme Teknolojileri D

1

%1,41

3

%4,23

7

%9,86

19

%26,76

26

%36,62

15

%21,13
 

Doğru (%26,76)

Yanlış (%52,11)

Boş (%21,13)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-25 Yükseltgenme Basamakları D

1

%1,41

1

%1,41
 

47

%66,20

1

%1,41

21

%29,58
 

Doğru (%66,20)

Yanlış (%4,23)

Boş (%29,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-26 Gaz Karışımları E

1

%1,41

2

%2,82

12

%16,90

3

%4,23

17

%23,94

36

%50,70
 

Doğru (%23,94)

Yanlış (%25,35)

Boş (%50,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-27

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden
Faktörler C

2

%2,82

2

%2,82

21

%29,58

8

%11,27

12

%16,90

26

%36,62
 

Doğru (%29,58)

Yanlış (%33,80)

Boş (%36,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Oluşum Entalpisi C

4

%5,63

3

%4,23

36

%50,70

2

%2,82

1

%1,41

25

%35,21
 

Doğru (%50,70)

Yanlış (%14,08)

Boş (%35,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Tepkime Hızları E

1

%1,41
 

11

%15,49

2

%2,82

20

%28,17

37

%52,11
 

Doğru (%28,17)

Yanlış (%19,72)

Boş (%52,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Asit Baz Tanımları A

15

%21,13

4

%5,63

1

%1,41

11

%15,49

3

%4,23

37

%52,11
 

Doğru (%21,13)

Yanlış (%26,76)

Boş (%52,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Elektroliz ve Korozyon E

3

%4,23

1

%1,41

3

%4,23
 

5

%7,04

59

%83,10
 

Doğru (%7,04)

Yanlış (%9,86)

Boş (%83,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Kimyasallardan Elektrik Üretimi B

2

%2,82

11

%15,49

2

%2,82

4

%5,63

3

%4,23

49

%69,01
 

Doğru (%15,49)

Yanlış (%15,49)

Boş (%69,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hibritleşme-Molekül Geometrileri D

3

%4,23

1

%1,41

13

%18,31

23

%32,39

1

%1,41

30

%42,25
 

Doğru (%32,39)

Yanlış (%25,35)

Boş (%42,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) C

2

%2,82
 

4

%5,63
 

5

%7,04

60

%84,51
 

Doğru (%5,63)

Yanlış (%9,86)

Boş (%84,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 ORGANİK BİLEŞİKLER B

2

%2,82

2

%2,82

1

%1,41

2

%2,82
 

64

%90,14
 

Doğru (%2,82)

Yanlış (%7,04)

Boş (%90,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-22 Alkoller D

1

%1,41
  

5

%7,04

3

%4,23

62

%87,32
 

Doğru (%7,04)

Yanlış (%5,63)

Boş (%87,32)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-23 Aromatik Bileşikler D

2

%2,82

2

%2,82

1

%1,41

3

%4,23

1

%1,41

62

%87,32
 

Doğru (%4,23)

Yanlış (%8,45)

Boş (%87,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-38 Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler A

15

%21,13

10

%14,08

10

%14,08

2

%2,82

2

%2,82

32

%45,07
 

Doğru (%21,13)

Yanlış (%33,80)

Boş (%45,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-39 Kalbin Yapısı C  

3

%4,23

15

%21,13

11

%15,49

1

%1,41

41

%57,75
 

Doğru (%21,13)

Yanlış (%21,13)

Boş (%57,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-40 İskelet Kaslarının Çalışması E

1

%1,41
 

4

%5,63

1

%1,41

48

%67,61

17

%23,94
 

Doğru (%67,61)

Yanlış (%8,45)

Boş (%23,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Kulak C

13

%18,31

7

%9,86

47

%66,20

1

%1,41
 

3

%4,23
 

Doğru (%66,20)

Yanlış (%29,58)

Boş (%4,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Üriner Sistemin Yapısı E

2

%2,82

1

%1,41

1

%1,41

8

%11,27

21

%29,58

38

%53,52
 

Doğru (%29,58)

Yanlış (%16,90)

Boş (%53,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Menstrual Döngü E

3

%4,23

2

%2,82
 

3

%4,23

21

%29,58

42

%59,15
 

Doğru (%29,58)

Yanlış (%11,27)

Boş (%59,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Emilim D  

1

%1,41

3

%4,23

8

%11,27

29

%40,85

30

%42,25
 

Doğru (%11,27)

Yanlış (%46,48)

Boş (%42,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Rekabet D  

2

%2,82
 

12

%16,90

41

%57,75

16

%22,54
 

Doğru (%16,90)

Yanlış (%60,56)

Boş (%22,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Genetik Şifre ve Protein Sentezi B

1

%1,41

34

%47,89

13

%18,31

9

%12,68

1

%1,41

13

%18,31
 

Doğru (%47,89)

Yanlış (%33,80)

Boş (%18,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları A

9

%12,68

7

%9,86

2

%2,82

1

%1,41

1

%1,41

51

%71,83
 

Doğru (%12,68)

Yanlış (%15,49)

Boş (%71,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Sinir Doku A

35

%49,30

2

%2,82

4

%5,63

11

%15,49

5

%7,04

14

%19,72
 

Doğru (%49,30)

Yanlış (%30,99)

Boş (%19,72)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Nükleik Asitlerin Yapısı B

22

%30,99

19

%26,76

4

%5,63

4

%5,63

1

%1,41

21

%29,58
 

Doğru (%26,76)

Yanlış (%43,66)

Boş (%29,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Bölünmez Doku D  

1

%1,41

1

%1,41

7

%9,86

6

%8,45

56

%78,87
 

Doğru (%9,86)

Yanlış (%11,27)

Boş (%78,87)
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