
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 35 5 33,75 15 4 14,00 35 0 35,00 14 6 12,50 13 0 13,00 4 1 3,75 36 2 35,50 30 7 28,25 182 25 175,75 273,125 1 212 393,328 1 61 331,803 1 23

2 13118 SILA CÖMERT -MA 28 12 25,00 16 4 15,00 29 4 28,00 16 3 15,25 36 1 35,75 28 11 25,25 153 35 144,25 207,698 5 844 386,725 2 67 282,213 2 186

3 13010 YİĞİT YÜREK -M 34 6 32,50 17 1 16,75 29 1 28,75 11 4 10,00 29 2 28,50 22 9 19,75 142 23 136,25 212,875 3 765 353,510 3 131 270,205 3 264

4 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 29 11 26,25 14 2 13,50 29 1 28,75 5 4 4,00 34 2 33,50 22 10 19,50 133 30 125,50 194,838 17 1123 353,483 4 132 257,108 9 379

5 13120 BATUHAN KESGİN -M 34 6 32,50 15 5 13,75 26 3 25,25 13 7 11,25 24 3 23,25 33 4 32,00 145 28 138,00 206,693 7 862 352,570 5 136 254,778 10 403

6 13071 SERAY AŞIK -M 33 7 31,25 17 3 16,25 29 5 27,75 7 12 4,00 29 5 27,75 23 13 19,75 138 45 126,75 202,553 11 956 346,123 6 150 258,838 8 361

7 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 32 5 30,75 17 0 17,00 28 2 27,50 6 10 3,50 31 3 30,25 21 9 18,75 135 29 127,75 201,983 12 971 345,963 7 151 258,943 7 360

8 13028 OĞUZ TEKGÜL -M 33 7 31,25 17 2 16,50 29 2 28,50 12 7 10,25 29 1 28,75 20 17 15,75 140 36 131,00 211,170 4 786 345,353 8 152 269,135 4 272

9 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 37 3 36,25 16 1 15,75 28 4 27,00 6 7 4,25 26 4 25,00 21 13 17,75 134 32 126,00 207,025 6 858 339,023 9 171 259,995 6 349

10 13050 TALHA YILDIRIM -M 32 8 30,00 13 7 11,25 30 5 28,75 13 7 11,25 25 5 23,75 30 10 27,50 143 42 132,50 205,048 9 890 338,245 10 173 247,513 12 478

11 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 32 8 30,00 17 3 16,25 30 5 28,75 9 9 6,75 32 5 30,75 15 16 11,00 135 46 123,50 205,593 8 881 331,970 11 195 260,588 5 340

12 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 24 14 20,50 13 4 12,00 26 5 24,75 5 10 2,50 36 2 35,50 15 15 11,25 119 50 106,50 180,065 36 1493 323,525 12 220 247,385 13 480

13 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 9 27,75 16 3 15,25 22 7 20,25 5 11 2,25 1 0 1,00 27 4 26,00 27 9 24,75 128 43 117,25 189,515 21 1233 321,323 13 232 246,055 14 490

14 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 29 11 26,25 15 4 14,00 30 5 28,75 5 5 3,75 31 8 29,00 18 9 15,75 128 42 117,50 195,130 16 1118 320,233 14 241 251,850 11 431

15 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 31 8 29,00 18 1 17,75 26 3 25,25 7 8 5,00 25 4 24,00 18 14 14,50 125 38 115,50 200,020 14 1017 315,835 15 263 245,095 15 504

16 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 33 5 31,75 12 3 11,25 24 4 23,00 13 6 11,50 24 4 23,00 18 10 15,50 124 32 116,00 200,538 13 1006 308,323 16 302 244,938 16 508

17 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 31 7 29,25 15 3 14,25 28 3 27,25 7 10 4,50 26 2 25,50 10 11 7,25 117 36 108,00 197,938 15 1055 300,503 17 338 243,638 17 526

18 13137 İSMAİL BULUT -M 28 12 25,00 15 4 14,00 29 6 27,50 5 13 1,75 26 11 23,25 16 19 11,25 119 65 102,75 189,863 20 1227 297,485 18 351 232,503 21 710

19 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 13 5 11,75 16 3 15,25 8 5 6,75 28 2 27,50 10 11 7,25 110 31 102,25 188,590 23 1257 294,683 19 368 239,540 19 581

20 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 29 10 26,50 15 1 14,75 20 1 19,75 6 4 5,00 27 3 26,25 9 11 6,25 106 30 98,50 187,165 26 1301 292,670 20 385 240,140 18 576

21 13002 SUDE KAVUT -M 30 6 28,50 13 2 12,50 22 1 21,75 8 6 6,50 24 4 23,00 8 8 6,00 105 27 98,25 190,915 19 1204 289,470 21 415 229,425 24 766

22 13171 İREM KIZIL -M 32 8 30,00 15 4 14,00 15 4 14,00 4 10 1,50 15 1 14,75 26 4 25,00 107 31 99,25 179,285 38 1516 289,150 22 419 200,030 45 1339

23 17005 BATURALP AYDENİZ -M 34 3 33,25 13 4 12,00 22 1 21,75 6 10 3,50 15 4 14,00 17 5 15,75 107 27 100,25 192,123 18 1176 287,538 23 431 211,223 38 1113

24 13122 DEMİRHAN KAYA -M 32 8 30,00 15 5 13,75 19 8 17,00 4 9 1,75 23 4 22,00 12 11 9,25 105 45 93,75 182,828 31 1423 285,960 24 440 226,628 26 815

25 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 29 10 26,50 16 2 15,50 19 6 17,50 5 5 3,75 23 7 21,25 16 12 13,00 108 42 97,50 183,908 29 1399 284,500 25 456 226,348 27 822

26 13035 KADİR BALCI -M 28 11 25,25 15 5 13,75 21 1 20,75 3 15 -0,75 25 7 23,25 16 18 11,50 108 57 93,75 178,910 39 1522 283,168 26 465 218,400 32 968

27 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 30 9 27,75 15 4 14,00 12 9 9,75 12 7 10,25 23 9 20,75 16 18 11,50 108 56 94,00 182,140 33 1437 283,163 27 466 220,350 30 940

28 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 6 31,50 17 2 16,50 14 2 13,50 3 9 0,75 25 2 24,50 5 3 4,25 97 24 91,00 182,448 32 1435 283,160 28 467 239,443 20 583

29 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 27 9 24,75 13 1 12,75 26 8 24,00 6 9 3,75 23 8 21,00 14 14 10,50 109 49 96,75 186,355 27 1326 280,328 29 477 223,315 29 864

30 13091 BUKET BATBAY -M 31 8 29,00 15 4 14,00 22 3 21,25 5 10 2,50 20 3 19,25 9 6 7,50 102 34 93,50 187,900 25 1282 278,595 30 489 224,225 28 850
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Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

31 13016 HALİL EROL -M 24 9 21,75 12 3 11,25 13 0 13,00 5 6 3,50 26 3 25,25 9 2 8,50 89 23 83,25 167,918 60 1789 273,438 31 520 218,148 33 975

32 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 16 3 15,25 16 1 15,75 3 12 0,00 17 3 16,25 15 15 11,25 99 41 88,75 181,323 35 1464 273,088 32 525 220,208 31 943

33 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 25 2 24,50 16 13 12,75 98 40 87,66 168,956 52 1764 272,723 33 527 216,442 35 1008

34 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 33 5 31,75 17 3 16,25 17 4 16,00 5 4 4,00 18 6 16,50 6 7 4,25 96 29 88,75 189,253 22 1241 264,408 34 582 227,018 25 804

35 13015 SEMİH KURNAZ -M 27 9 24,75 16 2 15,50 9 2 8,50 3 5 1,75 19 8 17,00 12 7 10,25 86 33 77,75 168,930 57 1769 263,813 35 588 199,740 46 1342

36 13102 BERİVAN AÇAR -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 23 2 22,50 11 8 9,00 91 35 81,91 168,956 52 1764 261,998 36 600 213,662 36 1060

37 13168 SUDE ŞEŞEN -M 32 7 30,25 14 4 13,00 11 5 9,75 7 9 4,75 23 6 21,50 4 9 1,75 91 40 81,00 177,240 41 1574 258,653 37 621 218,070 34 976

38 0 BEYZANUR AYDIN -M 31 7 29,25 15 5 13,75 14 4 13,00 5 10 2,50 18 8 16,00 14 13 10,75 97 47 85,25 178,153 40 1550 250,613 38 696 213,453 37 1064

39 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 25 14 21,50 17 1 16,75 8 7 6,25 5 7 3,25 14 3 13,25 13 17 8,75 82 49 69,75 165,863 62 1846 250,560 39 697 196,563 52 1424

40 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 31 7 29,25 16 2 15,50 16 3 15,25 3 7 1,25 14 6 12,50 10 3 9,25 90 28 83,00 181,385 34 1461 249,898 40 701 210,540 39 1134

41 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 26 10 23,50 10 3 9,25 7 5 5,75 3 3 2,25 7 3 6,25 14 0 14,00 18 2 17,50 85 26 78,50 176,360 42 1591 249,125 41 706 197,728 49 1392

42 13038 GÜLSÜM KESKE -M 24 11 21,25 6 6 4,50 12 2 11,50 5 11 2,25 25 9 22,75 9 16 5,00 81 55 67,25 156,130 75 2166 248,238 42 711 208,045 41 1187

43 13125 BUSE YAŞAR -M 26 9 23,75 13 4 12,00 9 1 8,75 2 0 2,00 21 2 20,50 4 1 3,75 75 17 70,75 164,263 66 1882 248,148 43 714 208,813 40 1168

44 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 28 12 25,00 19 1 18,75 17 11 14,25 9 11 6,25 12 12 9,00 15 19 10,25 100 66 83,50 185,188 28 1354 247,895 44 718 202,648 43 1290

45 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 30 7 28,25 16 2 15,50 20 1 19,75 2 7 0,25 8 6 6,50 13 2 12,50 8 5 6,75 97 30 89,50 204,720 10 898 247,378 45 722 231,215 23 736

46 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 25 11 22,25 12 3 11,25 16 3 15,25 4 10 1,50 18 6 16,50 9 9 6,75 84 42 73,50 168,758 58 1773 246,163 46 737 205,813 42 1231

47 13090 AHMET SAİT -M 24 14 20,50 17 3 16,25 11 0 11,00 7 8 5,00 14 1 13,75 11 12 8,00 84 38 74,50 171,830 47 1702 242,350 47 771 197,865 48 1387

48 13098 AYBERK KAYA -M 22 13 18,75 13 3 12,25 10 2 9,50 5 3 4,25 10 5 8,75 17 4 16,00 77 30 69,50 162,470 69 1980 236,673 48 819 182,625 62 1709

49 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 28 12 25,00 15 3 14,25 10 0 10,00 5 11 2,25 11 7 9,25 8 15 4,25 77 48 65,00 170,103 49 1741 234,830 49 843 189,138 55 1566

50 17015 KAAN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 17 2 16,50 74 27 66,91 168,956 52 1764 233,463 50 858 200,457 44 1330

51 13162 MERT ÇOBAN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 0 1,00 12 2 11,50 10 13 6,75 80 40 69,66 171,946 46 1699 232,983 51 863 183,082 61 1697

52 13031 ARDA TERZİ -M 25 15 21,25 14 5 12,75 17 5 15,75 6 11 3,25 15 13 11,75 9 14 5,50 86 63 70,25 172,070 45 1695 232,933 52 865 197,420 51 1399

53 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 2 0,50 13 7 11,25 5 5 3,75 76 39 65,91 170,369 48 1737 231,868 53 875 192,185 54 1509

54 13046 NADİR TÜRETKEN -M 22 17 17,75 12 5 10,75 19 6 17,50 4 10 1,50 15 14 11,50 11 15 7,25 83 67 66,25 165,738 63 1847 231,683 54 877 184,613 60 1667

55 3040 İREM ŞAKAR -M 23 9 20,75 11 3 10,25 12 1 11,75 5 7 3,25 14 2 13,50 11 10 8,50 76 32 68,00 163,835 67 1897 230,778 55 889 197,940 47 1385

56 49 EMRE ARAS -MA 24 10 21,50 17 2 16,50 19 4 18,00 13 8 11,00 22 8 20,00 10 1 9,75 3 3 2,25 108 36 99,00 269,270 2 238 228,980 56 914 232,273 22 717

57 13082 ARDA ÜNLÜ -M 21 9 18,75 14 1 13,75 17 4 16,00 3 6 1,50 14 5 12,75 5 11 2,25 74 36 65,00 168,638 59 1777 222,328 57 1008 189,003 57 1571

58 13167 MERT DOĞAN -MA 32 8 30,00 13 3 12,25 12 1 11,75 2 3 1,25 10 1 9,75 5 7 3,25 74 23 68,25 174,268 44 1631 222,145 58 1013 197,623 50 1396

59 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 26 10 23,50 6 2 5,50 18 3 17,25 3 5 1,75 12 7 10,25 5 8 3,00 70 35 61,25 166,043 61 1842 219,675 59 1050 189,108 56 1568

60 13009 EMİN PALA -M 23 14 19,50 8 4 7,00 21 3 20,25 3 12 0,00 13 6 11,50 7 10 4,50 75 49 62,75 164,750 65 1870 218,410 60 1061 187,765 59 1602
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Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730
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KATILIMLAR

61 13057 İSMAİL ERGÜL -M 25 12 22,00 7 12 4,00 8 3 7,25 3 6 1,50 12 9 9,75 10 11 7,25 65 53 51,75 150,480 83 2234 217,350 61 1073 167,455 74 2017

62 13166 EFECAN ÖZDEMİR -MA 4 1 3,75 26 2 25,50 3 9 0,75 22 5 20,75 4 16 0,00 59 33 50,75 145,968 86 2303 216,685 62 1088 188,468 58 1581

63 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 27 13 23,75 16 2 15,50 14 5 12,75 3 17 -1,25 9 4 8,00 9 11 6,25 78 52 65,00 169,245 51 1758 216,078 63 1097 181,995 63 1724

64 13131 İNANÇ SEMİZ -M 26 8 24,00 12 2 11,50 12 2 11,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 9 1 8,75 6 7 4,25 70 26 63,50 175,773 43 1605 216,025 64 1098 193,610 53 1481

65 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 30 7 28,25 13 7 11,25 6 0 6,00 0 4 -1,00 9 6 7,50 8 9 5,75 66 33 57,75 161,648 71 1999 211,948 65 1143 178,318 65 1799

66 13116 UĞURCAN NAZLI -M 25 13 21,75 15 4 14,00 11 13 7,75 4 13 0,75 6 5 4,75 10 13 6,75 71 61 55,75 161,695 70 1998 211,798 66 1145 171,405 73 1956

67 13132 METE SEVER -M 25 12 22,00 13 2 12,50 12 1 11,75 1 0 1,00 8 1 7,75 2 3 1,25 61 19 56,25 165,225 64 1857 210,930 67 1158 179,920 64 1773

68 13037 FATMA NUR İÇYER -M 26 7 24,25 10 0 10,00 7 5 5,75 4 4 3,00 8 5 6,75 8 11 5,25 63 32 55,00 160,118 73 2032 207,418 68 1206 171,863 72 1948

69 13109 SEDEF İLTER -M 22 16 18,00 11 4 10,00 17 6 15,50 3 12 0,00 10 11 7,25 5 11 2,25 68 60 53,00 160,990 72 2014 204,795 69 1245 172,060 71 1939

70 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 26 9 23,75 12 5 10,75 16 8 14,00 5 10 2,50 8 16 4,00 7 10 4,50 74 58 59,50 169,578 50 1752 204,258 70 1255 174,693 69 1874

71 13054 GÜRBÜZ CAN K*LIÇ -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 6 8 4,00 8 24 2,00 71 57 56,41 168,956 52 1764 201,418 71 1317 176,827 66 1829

72 13072 ALEYNA AYGÜN -M 26 12 23,00 17 0 17,00 6 3 5,25 2 6 0,50 9 10 6,50 10 7 8,25 3 9 0,75 73 47 61,25 183,135 30 1416 199,710 72 1355 176,645 67 1833

73 13169 GİZEM SUDE ERBİL -ME 20 15 16,25 14 4 13,00 8 2 7,50 3 12 0,00 12 8 10,00 5 20 0,00 62 61 46,75 153,113 80 2212 197,998 73 1384 167,388 75 2021

74 13152 EFE UÇAR -M 25 12 22,00 15 4 14,00 10 1 9,75 0 2 -0,50 6 2 5,50 1 9 -1,25 57 30 49,50 162,850 68 1976 196,495 74 1414 173,990 70 1894

75 13018 CEREN YÜCEL -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 3 0,25 2 0 2,00 60 28 52,66 168,956 52 1764 194,793 75 1444 165,707 76 2048

76 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 19 16,25 11 6 9,50 11 7 9,25 5 10 2,50 9 8 7,00 6 11 3,25 63 61 47,75 154,023 78 2193 193,998 76 1459 160,683 80 2135

77 13150 RABİA TURAN -M 24 13 20,75 10 2 9,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 10 6 8,50 2 4 1,00 48 34 39,50 144,453 87 2314 190,973 77 1534 152,185 85 2233

78 13025 ZAFER TAN -M 24 12 21,00 16 3 15,25 13 13 9,75 5 14 1,50 8 3 7,25 5 21 -0,25 11 19 6,25 82 85 60,75 188,308 24 1267 190,855 78 1538 164,295 78 2073

79 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 22 12 19,00 11 2 10,50 8 6 6,50 4 7 2,25 7 8 5,00 8 9 5,75 60 44 49,00 154,768 77 2186 190,450 79 1553 164,933 77 2057

80 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 21 16 17,00 16 1 15,75 4 6 2,50 5 13 1,75 5 3 4,25 7 24 1,00 58 63 42,25 153,388 79 2208 188,340 80 1594 160,723 79 2133

81 13170 MELİH SARUHAN -M 6 17 1,75 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 10 11 7,25 15 5 13,75 40 43 29,25 120,210 95 2382 186,398 81 1633 124,310 92 2364

82 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 23 11 20,25 9 3 8,25 9 1 8,75 2 2 1,50 4 4 3,00 4 4 3,00 51 25 44,75 155,288 76 2180 185,313 82 1658 159,913 81 2147

83 13045 BURCU EREN -M 21 13 17,75 13 5 11,75 4 4 3,00 3 10 0,50 8 4 7,00 1 7 -0,75 50 43 39,25 148,618 84 2278 184,393 83 1684 157,878 82 2179

84 13058 YUSUF YALÇIN -M 15 19 10,25 11 6 9,50 1 4 0,00 9 13 5,75 11 10 8,50 47 52 34,00 133,353 92 2357 183,648 84 1711 144,863 88 2294

85 13014 SAMET UZUN -M 21 13 17,75 15 2 14,50 9 1 8,75 3 6 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 52 27 45,25 159,838 74 2036 181,628 85 1802 156,273 83 2193

86 13075 SILA ÇAKIR -M 17 19 12,25 10 7 8,25 5 4 4,00 5 12 2,00 7 9 4,75 6 21 0,75 50 72 32,00 141,238 88 2331 178,728 86 1919 148,153 87 2276

87 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 25 13 21,75 9 5 7,75 4 1 3,75 4 7 2,25 5 6 3,50 6 7 4,25 53 39 43,25 151,385 82 2226 178,373 87 1930 153,795 84 2218

88 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 13 17 8,75 7 1 6,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 11 0,25 37 40 27,00 136,375 90 2347 166,598 88 2149 143,815 89 2301

89 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 21 11 18,25 12 6 10,50 4 5 2,75 1 12 -2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 8 18 3,50 50 55 36,25 152,770 81 2214 164,533 89 2172 149,683 86 2265

90 13172 ALPEREN KUZEY -MA 6 5 4,75 3 0 3,00 13 4 12,00 1 4 0,00 4 4 3,00 3 9 0,75 30 26 23,50 133,628 91 2356 158,048 90 2249 137,493 90 2333
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Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

91 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 18 10 15,50 3 0 3,00 7 2 6,50 14 3 13,25 0 2 -0,50 42 17 37,75 179,770 37 1503 155,575 91 2271 174,838 68 1870

92 13021 HATİCE ÇALGIN -M 18 13 14,75 2 0 2,00 2 4 1,00 1 9 -1,25 1 10 -1,50 7 8 5,00 31 44 20,00 129,280 93 2367 150,358 92 2307 120,505 94 2371

93 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 17 17 12,75 9 5 7,75 2 1 1,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 21 -2,25 35 55 21,25 137,963 89 2343 146,693 93 2325 132,258 91 2347

94 13129 TÜRKER BENGİER -M 9 18 4,50 3 5 1,75 3 6 1,50 1 9 -1,25 5 8 3,00 3 18 -1,50 24 64 8,00 117,993 96 2387 140,265 94 2361 115,073 96 2382

95 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 8 26 1,50 7 9 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 4 7 2,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 55 18,25 147,878 85 2290 139,040 95 2365 121,373 93 2370

96 13044 EMRE TOZAN -M 5 13 1,75 9 5 7,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 3 16 -1,00 22 45 10,75 125,218 94 2374 135,638 96 2374 117,673 95 2376
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 35 5 33,75 15 4 14,00 35 0 35,00 14 6 12,50 13 0 13,00 4 1 3,75 36 2 35,50 30 7 28,25 182 25 175,75 273,125 1 212 393,328 1 61 331,803 1 23

2 13118 SILA CÖMERT -MA 28 12 25,00 16 4 15,00 29 4 28,00 16 3 15,25 36 1 35,75 28 11 25,25 153 35 144,25 207,698 5 844 386,725 2 67 282,213 2 186

3 13010 YİĞİT YÜREK -M 34 6 32,50 17 1 16,75 29 1 28,75 11 4 10,00 29 2 28,50 22 9 19,75 142 23 136,25 212,875 3 765 353,510 3 131 270,205 3 264

4 13028 OĞUZ TEKGÜL -M 33 7 31,25 17 2 16,50 29 2 28,50 12 7 10,25 29 1 28,75 20 17 15,75 140 36 131,00 211,170 4 786 345,353 8 152 269,135 4 272

5 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 32 8 30,00 17 3 16,25 30 5 28,75 9 9 6,75 32 5 30,75 15 16 11,00 135 46 123,50 205,593 8 881 331,970 11 195 260,588 5 340

6 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 37 3 36,25 16 1 15,75 28 4 27,00 6 7 4,25 26 4 25,00 21 13 17,75 134 32 126,00 207,025 6 858 339,023 9 171 259,995 6 349

7 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 32 5 30,75 17 0 17,00 28 2 27,50 6 10 3,50 31 3 30,25 21 9 18,75 135 29 127,75 201,983 12 971 345,963 7 151 258,943 7 360

8 13071 SERAY AŞIK -M 33 7 31,25 17 3 16,25 29 5 27,75 7 12 4,00 29 5 27,75 23 13 19,75 138 45 126,75 202,553 11 956 346,123 6 150 258,838 8 361

9 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 29 11 26,25 14 2 13,50 29 1 28,75 5 4 4,00 34 2 33,50 22 10 19,50 133 30 125,50 194,838 17 1123 353,483 4 132 257,108 9 379

10 13120 BATUHAN KESGİN -M 34 6 32,50 15 5 13,75 26 3 25,25 13 7 11,25 24 3 23,25 33 4 32,00 145 28 138,00 206,693 7 862 352,570 5 136 254,778 10 403

11 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 29 11 26,25 15 4 14,00 30 5 28,75 5 5 3,75 31 8 29,00 18 9 15,75 128 42 117,50 195,130 16 1118 320,233 14 241 251,850 11 431

12 13050 TALHA YILDIRIM -M 32 8 30,00 13 7 11,25 30 5 28,75 13 7 11,25 25 5 23,75 30 10 27,50 143 42 132,50 205,048 9 890 338,245 10 173 247,513 12 478

13 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 24 14 20,50 13 4 12,00 26 5 24,75 5 10 2,50 36 2 35,50 15 15 11,25 119 50 106,50 180,065 36 1493 323,525 12 220 247,385 13 480

14 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 9 27,75 16 3 15,25 22 7 20,25 5 11 2,25 1 0 1,00 27 4 26,00 27 9 24,75 128 43 117,25 189,515 21 1233 321,323 13 232 246,055 14 490

15 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 31 8 29,00 18 1 17,75 26 3 25,25 7 8 5,00 25 4 24,00 18 14 14,50 125 38 115,50 200,020 14 1017 315,835 15 263 245,095 15 504

16 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 33 5 31,75 12 3 11,25 24 4 23,00 13 6 11,50 24 4 23,00 18 10 15,50 124 32 116,00 200,538 13 1006 308,323 16 302 244,938 16 508

17 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 31 7 29,25 15 3 14,25 28 3 27,25 7 10 4,50 26 2 25,50 10 11 7,25 117 36 108,00 197,938 15 1055 300,503 17 338 243,638 17 526

18 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 29 10 26,50 15 1 14,75 20 1 19,75 6 4 5,00 27 3 26,25 9 11 6,25 106 30 98,50 187,165 26 1301 292,670 20 385 240,140 18 576

19 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 13 5 11,75 16 3 15,25 8 5 6,75 28 2 27,50 10 11 7,25 110 31 102,25 188,590 23 1257 294,683 19 368 239,540 19 581

20 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 6 31,50 17 2 16,50 14 2 13,50 3 9 0,75 25 2 24,50 5 3 4,25 97 24 91,00 182,448 32 1435 283,160 28 467 239,443 20 583

21 13137 İSMAİL BULUT -M 28 12 25,00 15 4 14,00 29 6 27,50 5 13 1,75 26 11 23,25 16 19 11,25 119 65 102,75 189,863 20 1227 297,485 18 351 232,503 21 710

22 49 EMRE ARAS -MA 24 10 21,50 17 2 16,50 19 4 18,00 13 8 11,00 22 8 20,00 10 1 9,75 3 3 2,25 108 36 99,00 269,270 2 238 228,980 56 914 232,273 22 717

23 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 30 7 28,25 16 2 15,50 20 1 19,75 2 7 0,25 8 6 6,50 13 2 12,50 8 5 6,75 97 30 89,50 204,720 10 898 247,378 45 722 231,215 23 736

24 13002 SUDE KAVUT -M 30 6 28,50 13 2 12,50 22 1 21,75 8 6 6,50 24 4 23,00 8 8 6,00 105 27 98,25 190,915 19 1204 289,470 21 415 229,425 24 766

25 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 33 5 31,75 17 3 16,25 17 4 16,00 5 4 4,00 18 6 16,50 6 7 4,25 96 29 88,75 189,253 22 1241 264,408 34 582 227,018 25 804

26 13122 DEMİRHAN KAYA -M 32 8 30,00 15 5 13,75 19 8 17,00 4 9 1,75 23 4 22,00 12 11 9,25 105 45 93,75 182,828 31 1423 285,960 24 440 226,628 26 815

27 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 29 10 26,50 16 2 15,50 19 6 17,50 5 5 3,75 23 7 21,25 16 12 13,00 108 42 97,50 183,908 29 1399 284,500 25 456 226,348 27 822

28 13091 BUKET BATBAY -M 31 8 29,00 15 4 14,00 22 3 21,25 5 10 2,50 20 3 19,25 9 6 7,50 102 34 93,50 187,900 25 1282 278,595 30 489 224,225 28 850

29 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 27 9 24,75 13 1 12,75 26 8 24,00 6 9 3,75 23 8 21,00 14 14 10,50 109 49 96,75 186,355 27 1326 280,328 29 477 223,315 29 864

30 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 30 9 27,75 15 4 14,00 12 9 9,75 12 7 10,25 23 9 20,75 16 18 11,50 108 56 94,00 182,140 33 1437 283,163 27 466 220,350 30 940
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

31 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 16 3 15,25 16 1 15,75 3 12 0,00 17 3 16,25 15 15 11,25 99 41 88,75 181,323 35 1464 273,088 32 525 220,208 31 943

32 13035 KADİR BALCI -M 28 11 25,25 15 5 13,75 21 1 20,75 3 15 -0,75 25 7 23,25 16 18 11,50 108 57 93,75 178,910 39 1522 283,168 26 465 218,400 32 968

33 13016 HALİL EROL -M 24 9 21,75 12 3 11,25 13 0 13,00 5 6 3,50 26 3 25,25 9 2 8,50 89 23 83,25 167,918 60 1789 273,438 31 520 218,148 33 975

34 13168 SUDE ŞEŞEN -M 32 7 30,25 14 4 13,00 11 5 9,75 7 9 4,75 23 6 21,50 4 9 1,75 91 40 81,00 177,240 41 1574 258,653 37 621 218,070 34 976

35 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 25 2 24,50 16 13 12,75 98 40 87,66 168,956 52 1764 272,723 33 527 216,442 35 1008

36 13102 BERİVAN AÇAR -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 23 2 22,50 11 8 9,00 91 35 81,91 168,956 52 1764 261,998 36 600 213,662 36 1060

37 0 BEYZANUR AYDIN -M 31 7 29,25 15 5 13,75 14 4 13,00 5 10 2,50 18 8 16,00 14 13 10,75 97 47 85,25 178,153 40 1550 250,613 38 696 213,453 37 1064

38 17005 BATURALP AYDENİZ -M 34 3 33,25 13 4 12,00 22 1 21,75 6 10 3,50 15 4 14,00 17 5 15,75 107 27 100,25 192,123 18 1176 287,538 23 431 211,223 38 1113

39 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 31 7 29,25 16 2 15,50 16 3 15,25 3 7 1,25 14 6 12,50 10 3 9,25 90 28 83,00 181,385 34 1461 249,898 40 701 210,540 39 1134

40 13125 BUSE YAŞAR -M 26 9 23,75 13 4 12,00 9 1 8,75 2 0 2,00 21 2 20,50 4 1 3,75 75 17 70,75 164,263 66 1882 248,148 43 714 208,813 40 1168

41 13038 GÜLSÜM KESKE -M 24 11 21,25 6 6 4,50 12 2 11,50 5 11 2,25 25 9 22,75 9 16 5,00 81 55 67,25 156,130 75 2166 248,238 42 711 208,045 41 1187

42 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 25 11 22,25 12 3 11,25 16 3 15,25 4 10 1,50 18 6 16,50 9 9 6,75 84 42 73,50 168,758 58 1773 246,163 46 737 205,813 42 1231

43 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 28 12 25,00 19 1 18,75 17 11 14,25 9 11 6,25 12 12 9,00 15 19 10,25 100 66 83,50 185,188 28 1354 247,895 44 718 202,648 43 1290

44 17015 KAAN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 17 2 16,50 74 27 66,91 168,956 52 1764 233,463 50 858 200,457 44 1330

45 13171 İREM KIZIL -M 32 8 30,00 15 4 14,00 15 4 14,00 4 10 1,50 15 1 14,75 26 4 25,00 107 31 99,25 179,285 38 1516 289,150 22 419 200,030 45 1339

46 13015 SEMİH KURNAZ -M 27 9 24,75 16 2 15,50 9 2 8,50 3 5 1,75 19 8 17,00 12 7 10,25 86 33 77,75 168,930 57 1769 263,813 35 588 199,740 46 1342

47 3040 İREM ŞAKAR -M 23 9 20,75 11 3 10,25 12 1 11,75 5 7 3,25 14 2 13,50 11 10 8,50 76 32 68,00 163,835 67 1897 230,778 55 889 197,940 47 1385

48 13090 AHMET SAİT -M 24 14 20,50 17 3 16,25 11 0 11,00 7 8 5,00 14 1 13,75 11 12 8,00 84 38 74,50 171,830 47 1702 242,350 47 771 197,865 48 1387

49 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 26 10 23,50 10 3 9,25 7 5 5,75 3 3 2,25 7 3 6,25 14 0 14,00 18 2 17,50 85 26 78,50 176,360 42 1591 249,125 41 706 197,728 49 1392

50 13167 MERT DOĞAN -MA 32 8 30,00 13 3 12,25 12 1 11,75 2 3 1,25 10 1 9,75 5 7 3,25 74 23 68,25 174,268 44 1631 222,145 58 1013 197,623 50 1396

51 13031 ARDA TERZİ -M 25 15 21,25 14 5 12,75 17 5 15,75 6 11 3,25 15 13 11,75 9 14 5,50 86 63 70,25 172,070 45 1695 232,933 52 865 197,420 51 1399

52 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 25 14 21,50 17 1 16,75 8 7 6,25 5 7 3,25 14 3 13,25 13 17 8,75 82 49 69,75 165,863 62 1846 250,560 39 697 196,563 52 1424

53 13131 İNANÇ SEMİZ -M 26 8 24,00 12 2 11,50 12 2 11,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 9 1 8,75 6 7 4,25 70 26 63,50 175,773 43 1605 216,025 64 1098 193,610 53 1481

54 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 2 0,50 13 7 11,25 5 5 3,75 76 39 65,91 170,369 48 1737 231,868 53 875 192,185 54 1509

55 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 28 12 25,00 15 3 14,25 10 0 10,00 5 11 2,25 11 7 9,25 8 15 4,25 77 48 65,00 170,103 49 1741 234,830 49 843 189,138 55 1566

56 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 26 10 23,50 6 2 5,50 18 3 17,25 3 5 1,75 12 7 10,25 5 8 3,00 70 35 61,25 166,043 61 1842 219,675 59 1050 189,108 56 1568

57 13082 ARDA ÜNLÜ -M 21 9 18,75 14 1 13,75 17 4 16,00 3 6 1,50 14 5 12,75 5 11 2,25 74 36 65,00 168,638 59 1777 222,328 57 1008 189,003 57 1571

58 13166 EFECAN ÖZDEMİR -MA 4 1 3,75 26 2 25,50 3 9 0,75 22 5 20,75 4 16 0,00 59 33 50,75 145,968 86 2303 216,685 62 1088 188,468 58 1581

59 13009 EMİN PALA -M 23 14 19,50 8 4 7,00 21 3 20,25 3 12 0,00 13 6 11,50 7 10 4,50 75 49 62,75 164,750 65 1870 218,410 60 1061 187,765 59 1602

60 13046 NADİR TÜRETKEN -M 22 17 17,75 12 5 10,75 19 6 17,50 4 10 1,50 15 14 11,50 11 15 7,25 83 67 66,25 165,738 63 1847 231,683 54 877 184,613 60 1667
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

61 13162 MERT ÇOBAN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 0 1,00 12 2 11,50 10 13 6,75 80 40 69,66 171,946 46 1699 232,983 51 863 183,082 61 1697

62 13098 AYBERK KAYA -M 22 13 18,75 13 3 12,25 10 2 9,50 5 3 4,25 10 5 8,75 17 4 16,00 77 30 69,50 162,470 69 1980 236,673 48 819 182,625 62 1709

63 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 27 13 23,75 16 2 15,50 14 5 12,75 3 17 -1,25 9 4 8,00 9 11 6,25 78 52 65,00 169,245 51 1758 216,078 63 1097 181,995 63 1724

64 13132 METE SEVER -M 25 12 22,00 13 2 12,50 12 1 11,75 1 0 1,00 8 1 7,75 2 3 1,25 61 19 56,25 165,225 64 1857 210,930 67 1158 179,920 64 1773

65 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 30 7 28,25 13 7 11,25 6 0 6,00 0 4 -1,00 9 6 7,50 8 9 5,75 66 33 57,75 161,648 71 1999 211,948 65 1143 178,318 65 1799

66 13054 GÜRBÜZ CAN K*LIÇ -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 6 8 4,00 8 24 2,00 71 57 56,41 168,956 52 1764 201,418 71 1317 176,827 66 1829

67 13072 ALEYNA AYGÜN -M 26 12 23,00 17 0 17,00 6 3 5,25 2 6 0,50 9 10 6,50 10 7 8,25 3 9 0,75 73 47 61,25 183,135 30 1416 199,710 72 1355 176,645 67 1833

68 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 18 10 15,50 3 0 3,00 7 2 6,50 14 3 13,25 0 2 -0,50 42 17 37,75 179,770 37 1503 155,575 91 2271 174,838 68 1870

69 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 26 9 23,75 12 5 10,75 16 8 14,00 5 10 2,50 8 16 4,00 7 10 4,50 74 58 59,50 169,578 50 1752 204,258 70 1255 174,693 69 1874

70 13152 EFE UÇAR -M 25 12 22,00 15 4 14,00 10 1 9,75 0 2 -0,50 6 2 5,50 1 9 -1,25 57 30 49,50 162,850 68 1976 196,495 74 1414 173,990 70 1894

71 13109 SEDEF İLTER -M 22 16 18,00 11 4 10,00 17 6 15,50 3 12 0,00 10 11 7,25 5 11 2,25 68 60 53,00 160,990 72 2014 204,795 69 1245 172,060 71 1939

72 13037 FATMA NUR İÇYER -M 26 7 24,25 10 0 10,00 7 5 5,75 4 4 3,00 8 5 6,75 8 11 5,25 63 32 55,00 160,118 73 2032 207,418 68 1206 171,863 72 1948

73 13116 UĞURCAN NAZLI -M 25 13 21,75 15 4 14,00 11 13 7,75 4 13 0,75 6 5 4,75 10 13 6,75 71 61 55,75 161,695 70 1998 211,798 66 1145 171,405 73 1956

74 13057 İSMAİL ERGÜL -M 25 12 22,00 7 12 4,00 8 3 7,25 3 6 1,50 12 9 9,75 10 11 7,25 65 53 51,75 150,480 83 2234 217,350 61 1073 167,455 74 2017

75 13169 GİZEM SUDE ERBİL -ME 20 15 16,25 14 4 13,00 8 2 7,50 3 12 0,00 12 8 10,00 5 20 0,00 62 61 46,75 153,113 80 2212 197,998 73 1384 167,388 75 2021

76 13018 CEREN YÜCEL -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 3 0,25 2 0 2,00 60 28 52,66 168,956 52 1764 194,793 75 1444 165,707 76 2048

77 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 22 12 19,00 11 2 10,50 8 6 6,50 4 7 2,25 7 8 5,00 8 9 5,75 60 44 49,00 154,768 77 2186 190,450 79 1553 164,933 77 2057

78 13025 ZAFER TAN -M 24 12 21,00 16 3 15,25 13 13 9,75 5 14 1,50 8 3 7,25 5 21 -0,25 11 19 6,25 82 85 60,75 188,308 24 1267 190,855 78 1538 164,295 78 2073

79 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 21 16 17,00 16 1 15,75 4 6 2,50 5 13 1,75 5 3 4,25 7 24 1,00 58 63 42,25 153,388 79 2208 188,340 80 1594 160,723 79 2133

80 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 19 16,25 11 6 9,50 11 7 9,25 5 10 2,50 9 8 7,00 6 11 3,25 63 61 47,75 154,023 78 2193 193,998 76 1459 160,683 80 2135

81 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 23 11 20,25 9 3 8,25 9 1 8,75 2 2 1,50 4 4 3,00 4 4 3,00 51 25 44,75 155,288 76 2180 185,313 82 1658 159,913 81 2147

82 13045 BURCU EREN -M 21 13 17,75 13 5 11,75 4 4 3,00 3 10 0,50 8 4 7,00 1 7 -0,75 50 43 39,25 148,618 84 2278 184,393 83 1684 157,878 82 2179

83 13014 SAMET UZUN -M 21 13 17,75 15 2 14,50 9 1 8,75 3 6 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 52 27 45,25 159,838 74 2036 181,628 85 1802 156,273 83 2193

84 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 25 13 21,75 9 5 7,75 4 1 3,75 4 7 2,25 5 6 3,50 6 7 4,25 53 39 43,25 151,385 82 2226 178,373 87 1930 153,795 84 2218

85 13150 RABİA TURAN -M 24 13 20,75 10 2 9,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 10 6 8,50 2 4 1,00 48 34 39,50 144,453 87 2314 190,973 77 1534 152,185 85 2233

86 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 21 11 18,25 12 6 10,50 4 5 2,75 1 12 -2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 8 18 3,50 50 55 36,25 152,770 81 2214 164,533 89 2172 149,683 86 2265

87 13075 SILA ÇAKIR -M 17 19 12,25 10 7 8,25 5 4 4,00 5 12 2,00 7 9 4,75 6 21 0,75 50 72 32,00 141,238 88 2331 178,728 86 1919 148,153 87 2276

88 13058 YUSUF YALÇIN -M 15 19 10,25 11 6 9,50 1 4 0,00 9 13 5,75 11 10 8,50 47 52 34,00 133,353 92 2357 183,648 84 1711 144,863 88 2294

89 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 13 17 8,75 7 1 6,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 11 0,25 37 40 27,00 136,375 90 2347 166,598 88 2149 143,815 89 2301

90 13172 ALPEREN KUZEY -MA 6 5 4,75 3 0 3,00 13 4 12,00 1 4 0,00 4 4 3,00 3 9 0,75 30 26 23,50 133,628 91 2356 158,048 90 2249 137,493 90 2333
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

91 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 17 17 12,75 9 5 7,75 2 1 1,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 21 -2,25 35 55 21,25 137,963 89 2343 146,693 93 2325 132,258 91 2347

92 13170 MELİH SARUHAN -M 6 17 1,75 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 10 11 7,25 15 5 13,75 40 43 29,25 120,210 95 2382 186,398 81 1633 124,310 92 2364

93 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 8 26 1,50 7 9 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 4 7 2,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 55 18,25 147,878 85 2290 139,040 95 2365 121,373 93 2370

94 13021 HATİCE ÇALGIN -M 18 13 14,75 2 0 2,00 2 4 1,00 1 9 -1,25 1 10 -1,50 7 8 5,00 31 44 20,00 129,280 93 2367 150,358 92 2307 120,505 94 2371

95 13044 EMRE TOZAN -M 5 13 1,75 9 5 7,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 3 16 -1,00 22 45 10,75 125,218 94 2374 135,638 96 2374 117,673 95 2376

96 13129 TÜRKER BENGİER -M 9 18 4,50 3 5 1,75 3 6 1,50 1 9 -1,25 5 8 3,00 3 18 -1,50 24 64 8,00 117,993 96 2387 140,265 94 2361 115,073 96 2382
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 35 5 33,75 15 4 14,00 35 0 35,00 14 6 12,50 13 0 13,00 4 1 3,75 36 2 35,50 30 7 28,25 182 25 175,75 273,125 1 212 393,328 1 61 331,803 1 23

2 49 EMRE ARAS -MA 24 10 21,50 17 2 16,50 19 4 18,00 13 8 11,00 22 8 20,00 10 1 9,75 3 3 2,25 108 36 99,00 269,270 2 238 228,980 56 914 232,273 22 717

3 13010 YİĞİT YÜREK -M 34 6 32,50 17 1 16,75 29 1 28,75 11 4 10,00 29 2 28,50 22 9 19,75 142 23 136,25 212,875 3 765 353,510 3 131 270,205 3 264

4 13028 OĞUZ TEKGÜL -M 33 7 31,25 17 2 16,50 29 2 28,50 12 7 10,25 29 1 28,75 20 17 15,75 140 36 131,00 211,170 4 786 345,353 8 152 269,135 4 272

5 13118 SILA CÖMERT -MA 28 12 25,00 16 4 15,00 29 4 28,00 16 3 15,25 36 1 35,75 28 11 25,25 153 35 144,25 207,698 5 844 386,725 2 67 282,213 2 186

6 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 37 3 36,25 16 1 15,75 28 4 27,00 6 7 4,25 26 4 25,00 21 13 17,75 134 32 126,00 207,025 6 858 339,023 9 171 259,995 6 349

7 13120 BATUHAN KESGİN -M 34 6 32,50 15 5 13,75 26 3 25,25 13 7 11,25 24 3 23,25 33 4 32,00 145 28 138,00 206,693 7 862 352,570 5 136 254,778 10 403

8 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 32 8 30,00 17 3 16,25 30 5 28,75 9 9 6,75 32 5 30,75 15 16 11,00 135 46 123,50 205,593 8 881 331,970 11 195 260,588 5 340

9 13050 TALHA YILDIRIM -M 32 8 30,00 13 7 11,25 30 5 28,75 13 7 11,25 25 5 23,75 30 10 27,50 143 42 132,50 205,048 9 890 338,245 10 173 247,513 12 478

10 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 30 7 28,25 16 2 15,50 20 1 19,75 2 7 0,25 8 6 6,50 13 2 12,50 8 5 6,75 97 30 89,50 204,720 10 898 247,378 45 722 231,215 23 736

11 13071 SERAY AŞIK -M 33 7 31,25 17 3 16,25 29 5 27,75 7 12 4,00 29 5 27,75 23 13 19,75 138 45 126,75 202,553 11 956 346,123 6 150 258,838 8 361

12 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 32 5 30,75 17 0 17,00 28 2 27,50 6 10 3,50 31 3 30,25 21 9 18,75 135 29 127,75 201,983 12 971 345,963 7 151 258,943 7 360

13 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 33 5 31,75 12 3 11,25 24 4 23,00 13 6 11,50 24 4 23,00 18 10 15,50 124 32 116,00 200,538 13 1006 308,323 16 302 244,938 16 508

14 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 31 8 29,00 18 1 17,75 26 3 25,25 7 8 5,00 25 4 24,00 18 14 14,50 125 38 115,50 200,020 14 1017 315,835 15 263 245,095 15 504

15 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 31 7 29,25 15 3 14,25 28 3 27,25 7 10 4,50 26 2 25,50 10 11 7,25 117 36 108,00 197,938 15 1055 300,503 17 338 243,638 17 526

16 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 29 11 26,25 15 4 14,00 30 5 28,75 5 5 3,75 31 8 29,00 18 9 15,75 128 42 117,50 195,130 16 1118 320,233 14 241 251,850 11 431

17 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 29 11 26,25 14 2 13,50 29 1 28,75 5 4 4,00 34 2 33,50 22 10 19,50 133 30 125,50 194,838 17 1123 353,483 4 132 257,108 9 379

18 17005 BATURALP AYDENİZ -M 34 3 33,25 13 4 12,00 22 1 21,75 6 10 3,50 15 4 14,00 17 5 15,75 107 27 100,25 192,123 18 1176 287,538 23 431 211,223 38 1113

19 13002 SUDE KAVUT -M 30 6 28,50 13 2 12,50 22 1 21,75 8 6 6,50 24 4 23,00 8 8 6,00 105 27 98,25 190,915 19 1204 289,470 21 415 229,425 24 766

20 13137 İSMAİL BULUT -M 28 12 25,00 15 4 14,00 29 6 27,50 5 13 1,75 26 11 23,25 16 19 11,25 119 65 102,75 189,863 20 1227 297,485 18 351 232,503 21 710

21 13017 CEYDA KOTLUCA -M 30 9 27,75 16 3 15,25 22 7 20,25 5 11 2,25 1 0 1,00 27 4 26,00 27 9 24,75 128 43 117,25 189,515 21 1233 321,323 13 232 246,055 14 490

22 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 33 5 31,75 17 3 16,25 17 4 16,00 5 4 4,00 18 6 16,50 6 7 4,25 96 29 88,75 189,253 22 1241 264,408 34 582 227,018 25 804

23 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 13 5 11,75 16 3 15,25 8 5 6,75 28 2 27,50 10 11 7,25 110 31 102,25 188,590 23 1257 294,683 19 368 239,540 19 581

24 13025 ZAFER TAN -M 24 12 21,00 16 3 15,25 13 13 9,75 5 14 1,50 8 3 7,25 5 21 -0,25 11 19 6,25 82 85 60,75 188,308 24 1267 190,855 78 1538 164,295 78 2073

25 13091 BUKET BATBAY -M 31 8 29,00 15 4 14,00 22 3 21,25 5 10 2,50 20 3 19,25 9 6 7,50 102 34 93,50 187,900 25 1282 278,595 30 489 224,225 28 850

26 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 29 10 26,50 15 1 14,75 20 1 19,75 6 4 5,00 27 3 26,25 9 11 6,25 106 30 98,50 187,165 26 1301 292,670 20 385 240,140 18 576

27 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 27 9 24,75 13 1 12,75 26 8 24,00 6 9 3,75 23 8 21,00 14 14 10,50 109 49 96,75 186,355 27 1326 280,328 29 477 223,315 29 864

28 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 28 12 25,00 19 1 18,75 17 11 14,25 9 11 6,25 12 12 9,00 15 19 10,25 100 66 83,50 185,188 28 1354 247,895 44 718 202,648 43 1290

29 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 29 10 26,50 16 2 15,50 19 6 17,50 5 5 3,75 23 7 21,25 16 12 13,00 108 42 97,50 183,908 29 1399 284,500 25 456 226,348 27 822

30 13072 ALEYNA AYGÜN -M 26 12 23,00 17 0 17,00 6 3 5,25 2 6 0,50 9 10 6,50 10 7 8,25 3 9 0,75 73 47 61,25 183,135 30 1416 199,710 72 1355 176,645 67 1833
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

31 13122 DEMİRHAN KAYA -M 32 8 30,00 15 5 13,75 19 8 17,00 4 9 1,75 23 4 22,00 12 11 9,25 105 45 93,75 182,828 31 1423 285,960 24 440 226,628 26 815

32 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 6 31,50 17 2 16,50 14 2 13,50 3 9 0,75 25 2 24,50 5 3 4,25 97 24 91,00 182,448 32 1435 283,160 28 467 239,443 20 583

33 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 30 9 27,75 15 4 14,00 12 9 9,75 12 7 10,25 23 9 20,75 16 18 11,50 108 56 94,00 182,140 33 1437 283,163 27 466 220,350 30 940

34 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 31 7 29,25 16 2 15,50 16 3 15,25 3 7 1,25 14 6 12,50 10 3 9,25 90 28 83,00 181,385 34 1461 249,898 40 701 210,540 39 1134

35 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 7 30,25 16 3 15,25 16 1 15,75 3 12 0,00 17 3 16,25 15 15 11,25 99 41 88,75 181,323 35 1464 273,088 32 525 220,208 31 943

36 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 24 14 20,50 13 4 12,00 26 5 24,75 5 10 2,50 36 2 35,50 15 15 11,25 119 50 106,50 180,065 36 1493 323,525 12 220 247,385 13 480

37 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 18 10 15,50 3 0 3,00 7 2 6,50 14 3 13,25 0 2 -0,50 42 17 37,75 179,770 37 1503 155,575 91 2271 174,838 68 1870

38 13171 İREM KIZIL -M 32 8 30,00 15 4 14,00 15 4 14,00 4 10 1,50 15 1 14,75 26 4 25,00 107 31 99,25 179,285 38 1516 289,150 22 419 200,030 45 1339

39 13035 KADİR BALCI -M 28 11 25,25 15 5 13,75 21 1 20,75 3 15 -0,75 25 7 23,25 16 18 11,50 108 57 93,75 178,910 39 1522 283,168 26 465 218,400 32 968

40 0 BEYZANUR AYDIN -M 31 7 29,25 15 5 13,75 14 4 13,00 5 10 2,50 18 8 16,00 14 13 10,75 97 47 85,25 178,153 40 1550 250,613 38 696 213,453 37 1064

41 13168 SUDE ŞEŞEN -M 32 7 30,25 14 4 13,00 11 5 9,75 7 9 4,75 23 6 21,50 4 9 1,75 91 40 81,00 177,240 41 1574 258,653 37 621 218,070 34 976

42 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 26 10 23,50 10 3 9,25 7 5 5,75 3 3 2,25 7 3 6,25 14 0 14,00 18 2 17,50 85 26 78,50 176,360 42 1591 249,125 41 706 197,728 49 1392

43 13131 İNANÇ SEMİZ -M 26 8 24,00 12 2 11,50 12 2 11,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 9 1 8,75 6 7 4,25 70 26 63,50 175,773 43 1605 216,025 64 1098 193,610 53 1481

44 13167 MERT DOĞAN -MA 32 8 30,00 13 3 12,25 12 1 11,75 2 3 1,25 10 1 9,75 5 7 3,25 74 23 68,25 174,268 44 1631 222,145 58 1013 197,623 50 1396

45 13031 ARDA TERZİ -M 25 15 21,25 14 5 12,75 17 5 15,75 6 11 3,25 15 13 11,75 9 14 5,50 86 63 70,25 172,070 45 1695 232,933 52 865 197,420 51 1399

46 13162 MERT ÇOBAN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 0 1,00 12 2 11,50 10 13 6,75 80 40 69,66 171,946 46 1699 232,983 51 863 183,082 61 1697

47 13090 AHMET SAİT -M 24 14 20,50 17 3 16,25 11 0 11,00 7 8 5,00 14 1 13,75 11 12 8,00 84 38 74,50 171,830 47 1702 242,350 47 771 197,865 48 1387

48 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 2 0,50 13 7 11,25 5 5 3,75 76 39 65,91 170,369 48 1737 231,868 53 875 192,185 54 1509

49 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 28 12 25,00 15 3 14,25 10 0 10,00 5 11 2,25 11 7 9,25 8 15 4,25 77 48 65,00 170,103 49 1741 234,830 49 843 189,138 55 1566

50 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 26 9 23,75 12 5 10,75 16 8 14,00 5 10 2,50 8 16 4,00 7 10 4,50 74 58 59,50 169,578 50 1752 204,258 70 1255 174,693 69 1874

51 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 27 13 23,75 16 2 15,50 14 5 12,75 3 17 -1,25 9 4 8,00 9 11 6,25 78 52 65,00 169,245 51 1758 216,078 63 1097 181,995 63 1724

52 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 25 2 24,50 16 13 12,75 98 40 87,66 168,956 52 1764 272,723 33 527 216,442 35 1008

53 13102 BERİVAN AÇAR -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 23 2 22,50 11 8 9,00 91 35 81,91 168,956 52 1764 261,998 36 600 213,662 36 1060

54 17015 KAAN -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 17 2 16,50 74 27 66,91 168,956 52 1764 233,463 50 858 200,457 44 1330

55 13054 GÜRBÜZ CAN K*LIÇ -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 6 8 4,00 8 24 2,00 71 57 56,41 168,956 52 1764 201,418 71 1317 176,827 66 1829

56 13018 CEREN YÜCEL -M 25 11 22,24 13 3 11,75 15 4 13,69 4 7 2,73 1 3 0,25 2 0 2,00 60 28 52,66 168,956 52 1764 194,793 75 1444 165,707 76 2048

57 13015 SEMİH KURNAZ -M 27 9 24,75 16 2 15,50 9 2 8,50 3 5 1,75 19 8 17,00 12 7 10,25 86 33 77,75 168,930 57 1769 263,813 35 588 199,740 46 1342

58 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 25 11 22,25 12 3 11,25 16 3 15,25 4 10 1,50 18 6 16,50 9 9 6,75 84 42 73,50 168,758 58 1773 246,163 46 737 205,813 42 1231

59 13082 ARDA ÜNLÜ -M 21 9 18,75 14 1 13,75 17 4 16,00 3 6 1,50 14 5 12,75 5 11 2,25 74 36 65,00 168,638 59 1777 222,328 57 1008 189,003 57 1571

60 13016 HALİL EROL -M 24 9 21,75 12 3 11,25 13 0 13,00 5 6 3,50 26 3 25,25 9 2 8,50 89 23 83,25 167,918 60 1789 273,438 31 520 218,148 33 975
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

61 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 26 10 23,50 6 2 5,50 18 3 17,25 3 5 1,75 12 7 10,25 5 8 3,00 70 35 61,25 166,043 61 1842 219,675 59 1050 189,108 56 1568

62 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 25 14 21,50 17 1 16,75 8 7 6,25 5 7 3,25 14 3 13,25 13 17 8,75 82 49 69,75 165,863 62 1846 250,560 39 697 196,563 52 1424

63 13046 NADİR TÜRETKEN -M 22 17 17,75 12 5 10,75 19 6 17,50 4 10 1,50 15 14 11,50 11 15 7,25 83 67 66,25 165,738 63 1847 231,683 54 877 184,613 60 1667

64 13132 METE SEVER -M 25 12 22,00 13 2 12,50 12 1 11,75 1 0 1,00 8 1 7,75 2 3 1,25 61 19 56,25 165,225 64 1857 210,930 67 1158 179,920 64 1773

65 13009 EMİN PALA -M 23 14 19,50 8 4 7,00 21 3 20,25 3 12 0,00 13 6 11,50 7 10 4,50 75 49 62,75 164,750 65 1870 218,410 60 1061 187,765 59 1602

66 13125 BUSE YAŞAR -M 26 9 23,75 13 4 12,00 9 1 8,75 2 0 2,00 21 2 20,50 4 1 3,75 75 17 70,75 164,263 66 1882 248,148 43 714 208,813 40 1168

67 3040 İREM ŞAKAR -M 23 9 20,75 11 3 10,25 12 1 11,75 5 7 3,25 14 2 13,50 11 10 8,50 76 32 68,00 163,835 67 1897 230,778 55 889 197,940 47 1385

68 13152 EFE UÇAR -M 25 12 22,00 15 4 14,00 10 1 9,75 0 2 -0,50 6 2 5,50 1 9 -1,25 57 30 49,50 162,850 68 1976 196,495 74 1414 173,990 70 1894

69 13098 AYBERK KAYA -M 22 13 18,75 13 3 12,25 10 2 9,50 5 3 4,25 10 5 8,75 17 4 16,00 77 30 69,50 162,470 69 1980 236,673 48 819 182,625 62 1709

70 13116 UĞURCAN NAZLI -M 25 13 21,75 15 4 14,00 11 13 7,75 4 13 0,75 6 5 4,75 10 13 6,75 71 61 55,75 161,695 70 1998 211,798 66 1145 171,405 73 1956

71 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 30 7 28,25 13 7 11,25 6 0 6,00 0 4 -1,00 9 6 7,50 8 9 5,75 66 33 57,75 161,648 71 1999 211,948 65 1143 178,318 65 1799

72 13109 SEDEF İLTER -M 22 16 18,00 11 4 10,00 17 6 15,50 3 12 0,00 10 11 7,25 5 11 2,25 68 60 53,00 160,990 72 2014 204,795 69 1245 172,060 71 1939

73 13037 FATMA NUR İÇYER -M 26 7 24,25 10 0 10,00 7 5 5,75 4 4 3,00 8 5 6,75 8 11 5,25 63 32 55,00 160,118 73 2032 207,418 68 1206 171,863 72 1948

74 13014 SAMET UZUN -M 21 13 17,75 15 2 14,50 9 1 8,75 3 6 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 52 27 45,25 159,838 74 2036 181,628 85 1802 156,273 83 2193

75 13038 GÜLSÜM KESKE -M 24 11 21,25 6 6 4,50 12 2 11,50 5 11 2,25 25 9 22,75 9 16 5,00 81 55 67,25 156,130 75 2166 248,238 42 711 208,045 41 1187

76 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 23 11 20,25 9 3 8,25 9 1 8,75 2 2 1,50 4 4 3,00 4 4 3,00 51 25 44,75 155,288 76 2180 185,313 82 1658 159,913 81 2147

77 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 22 12 19,00 11 2 10,50 8 6 6,50 4 7 2,25 7 8 5,00 8 9 5,75 60 44 49,00 154,768 77 2186 190,450 79 1553 164,933 77 2057

78 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 19 16,25 11 6 9,50 11 7 9,25 5 10 2,50 9 8 7,00 6 11 3,25 63 61 47,75 154,023 78 2193 193,998 76 1459 160,683 80 2135

79 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 21 16 17,00 16 1 15,75 4 6 2,50 5 13 1,75 5 3 4,25 7 24 1,00 58 63 42,25 153,388 79 2208 188,340 80 1594 160,723 79 2133

80 13169 GİZEM SUDE ERBİL -ME 20 15 16,25 14 4 13,00 8 2 7,50 3 12 0,00 12 8 10,00 5 20 0,00 62 61 46,75 153,113 80 2212 197,998 73 1384 167,388 75 2021

81 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 21 11 18,25 12 6 10,50 4 5 2,75 1 12 -2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 8 18 3,50 50 55 36,25 152,770 81 2214 164,533 89 2172 149,683 86 2265

82 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 25 13 21,75 9 5 7,75 4 1 3,75 4 7 2,25 5 6 3,50 6 7 4,25 53 39 43,25 151,385 82 2226 178,373 87 1930 153,795 84 2218

83 13057 İSMAİL ERGÜL -M 25 12 22,00 7 12 4,00 8 3 7,25 3 6 1,50 12 9 9,75 10 11 7,25 65 53 51,75 150,480 83 2234 217,350 61 1073 167,455 74 2017

84 13045 BURCU EREN -M 21 13 17,75 13 5 11,75 4 4 3,00 3 10 0,50 8 4 7,00 1 7 -0,75 50 43 39,25 148,618 84 2278 184,393 83 1684 157,878 82 2179

85 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 8 26 1,50 7 9 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 4 7 2,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 55 18,25 147,878 85 2290 139,040 95 2365 121,373 93 2370

86 13166 EFECAN ÖZDEMİR -MA 4 1 3,75 26 2 25,50 3 9 0,75 22 5 20,75 4 16 0,00 59 33 50,75 145,968 86 2303 216,685 62 1088 188,468 58 1581

87 13150 RABİA TURAN -M 24 13 20,75 10 2 9,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 10 6 8,50 2 4 1,00 48 34 39,50 144,453 87 2314 190,973 77 1534 152,185 85 2233

88 13075 SILA ÇAKIR -M 17 19 12,25 10 7 8,25 5 4 4,00 5 12 2,00 7 9 4,75 6 21 0,75 50 72 32,00 141,238 88 2331 178,728 86 1919 148,153 87 2276

89 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 17 17 12,75 9 5 7,75 2 1 1,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 21 -2,25 35 55 21,25 137,963 89 2343 146,693 93 2325 132,258 91 2347

90 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 13 17 8,75 7 1 6,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 11 0,25 37 40 27,00 136,375 90 2347 166,598 88 2149 143,815 89 2301
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,1 10,6 22,38 12,3 3,6 11,38 14,2 3,6 13,25 3,7 5,0 2,54 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 87,3 41,0 76,97 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 25,3 10,6 22,69 12,9 3,3 12,00 15,2 3,7 14,28 4,6 7,4 2,78 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 85,6 41,0 75,36 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

91 13172 ALPEREN KUZEY -MA 6 5 4,75 3 0 3,00 13 4 12,00 1 4 0,00 4 4 3,00 3 9 0,75 30 26 23,50 133,628 91 2356 158,048 90 2249 137,493 90 2333

92 13058 YUSUF YALÇIN -M 15 19 10,25 11 6 9,50 1 4 0,00 9 13 5,75 11 10 8,50 47 52 34,00 133,353 92 2357 183,648 84 1711 144,863 88 2294

93 13021 HATİCE ÇALGIN -M 18 13 14,75 2 0 2,00 2 4 1,00 1 9 -1,25 1 10 -1,50 7 8 5,00 31 44 20,00 129,280 93 2367 150,358 92 2307 120,505 94 2371

94 13044 EMRE TOZAN -M 5 13 1,75 9 5 7,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 3 16 -1,00 22 45 10,75 125,218 94 2374 135,638 96 2374 117,673 95 2376

95 13170 MELİH SARUHAN -M 6 17 1,75 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 10 11 7,25 15 5 13,75 40 43 29,25 120,210 95 2382 186,398 81 1633 124,310 92 2364

96 13129 TÜRKER BENGİER -M 9 18 4,50 3 5 1,75 3 6 1,50 1 9 -1,25 5 8 3,00 3 18 -1,50 24 64 8,00 117,993 96 2387 140,265 94 2361 115,073 96 2382
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 13 0 13,00 4 1 3,75 36 2 35,50 30 7 28,25 83 10 80,50 273,125 1 1 212 393,328 1 1 61 331,803 1 1 23

2 13118 SILA CÖMERT -MA 36 1 35,75 28 11 25,25 64 12 61,00 207,698 2 5 844 386,725 1 2 67 282,213 1 2 186

3 13010 YİĞİT YÜREK -M 29 2 28,50 22 9 19,75 51 11 48,25 212,875 2 3 765 353,510 2 3 131 270,205 2 3 264

4 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 34 2 33,50 22 10 19,50 56 12 53,00 194,838 5 17 1123 353,483 2 4 132 257,108 3 9 379

5 13120 BATUHAN KESGİN -M 24 3 23,25 33 4 32,00 57 7 55,25 206,693 5 7 862 352,570 3 5 136 254,778 7 10 403

6 13071 SERAY AŞIK -M 29 5 27,75 23 13 19,75 52 18 47,50 202,553 7 11 956 346,123 4 6 150 258,838 6 8 361

7 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 31 3 30,25 21 9 18,75 52 12 49,00 201,983 8 12 971 345,963 5 7 151 258,943 5 7 360

8 13028 OĞUZ TEKGÜL -M 29 1 28,75 20 17 15,75 49 18 44,50 211,170 3 4 786 345,353 6 8 152 269,135 3 4 272

9 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 26 4 25,00 21 13 17,75 47 17 42,75 207,025 4 6 858 339,023 7 9 171 259,995 4 6 349

10 13050 TALHA YILDIRIM -M 25 5 23,75 30 10 27,50 55 15 51,25 205,048 6 9 890 338,245 8 10 173 247,513 8 12 478

11 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 32 5 30,75 15 16 11,00 47 21 41,75 205,593 3 8 881 331,970 3 11 195 260,588 2 5 340

12 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 36 2 35,50 15 15 11,25 51 17 46,75 180,065 29 36 1493 323,525 9 12 220 247,385 9 13 480

13 13017 CEYDA KOTLUCA -M 1 0 1,00 27 4 26,00 27 9 24,75 55 13 51,75 189,515 15 21 1233 321,323 10 13 232 246,055 10 14 490

14 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 31 8 29,00 18 9 15,75 49 17 44,75 195,130 4 16 1118 320,233 4 14 241 251,850 4 11 431

15 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 25 4 24,00 18 14 14,50 43 18 38,50 200,020 10 14 1017 315,835 11 15 263 245,095 11 15 504

16 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 24 4 23,00 18 10 15,50 42 14 38,50 200,538 9 13 1006 308,323 12 16 302 244,938 12 16 508

17 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 26 2 25,50 10 11 7,25 36 13 32,75 197,938 11 15 1055 300,503 13 17 338 243,638 13 17 526

18 13137 İSMAİL BULUT -M 26 11 23,25 16 19 11,25 42 30 34,50 189,863 14 20 1227 297,485 14 18 351 232,503 17 21 710

19 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 28 2 27,50 10 11 7,25 38 13 34,75 188,590 17 23 1257 294,683 15 19 368 239,540 15 19 581

20 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 27 3 26,25 9 11 6,25 36 14 32,50 187,165 20 26 1301 292,670 16 20 385 240,140 14 18 576

21 13002 SUDE KAVUT -M 24 4 23,00 8 8 6,00 32 12 29,00 190,915 13 19 1204 289,470 17 21 415 229,425 18 24 766

22 13171 İREM KIZIL -M 15 1 14,75 26 4 25,00 41 5 39,75 179,285 31 38 1516 289,150 18 22 419 200,030 36 45 1339

23 17005 BATURALP AYDENİZ -M 15 4 14,00 17 5 15,75 32 9 29,75 192,123 12 18 1176 287,538 19 23 431 211,223 31 38 1113

24 13122 DEMİRHAN KAYA -M 23 4 22,00 12 11 9,25 35 15 31,25 182,828 25 31 1423 285,960 20 24 440 226,628 20 26 815

25 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 23 7 21,25 16 12 13,00 39 19 34,25 183,908 23 29 1399 284,500 21 25 456 226,348 21 27 822

26 13035 KADİR BALCI -M 25 7 23,25 16 18 11,50 41 25 34,75 178,910 32 39 1522 283,168 22 26 465 218,400 26 32 968

27 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 23 9 20,75 16 18 11,50 39 27 32,25 182,140 27 33 1437 283,163 23 27 466 220,350 24 30 940

28 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 25 2 24,50 5 3 4,25 30 5 28,75 182,448 26 32 1435 283,160 24 28 467 239,443 16 20 583

29 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 23 8 21,00 14 14 10,50 37 22 31,50 186,355 21 27 1326 280,328 25 29 477 223,315 23 29 864

30 13091 BUKET BATBAY -M 20 3 19,25 9 6 7,50 29 9 26,75 187,900 19 25 1282 278,595 26 30 489 224,225 22 28 850
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

31 13016 HALİL EROL -M 26 3 25,25 9 2 8,50 35 5 33,75 167,918 48 60 1789 273,438 27 31 520 218,148 27 33 975

32 13066 HASAN ARDA UZUN -M 17 3 16,25 15 15 11,25 32 18 27,50 181,323 28 35 1464 273,088 28 32 525 220,208 25 31 943

33 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 25 2 24,50 16 13 12,75 41 15 37,25 168,956 10 52 1764 272,723 5 33 527 216,442 6 35 1008

34 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 18 6 16,50 6 7 4,25 24 13 20,75 189,253 16 22 1241 264,408 29 34 582 227,018 19 25 804

35 13015 SEMİH KURNAZ -M 19 8 17,00 12 7 10,25 31 15 27,25 168,930 46 57 1769 263,813 30 35 588 199,740 37 46 1342

36 13102 BERİVAN AÇAR -M 23 2 22,50 11 8 9,00 34 10 31,50 168,956 42 52 1764 261,998 31 36 600 213,662 29 36 1060

37 13168 SUDE ŞEŞEN -M 23 6 21,50 4 9 1,75 27 15 23,25 177,240 34 41 1574 258,653 32 37 621 218,070 28 34 976

38 0 BEYZANUR AYDIN -M 18 8 16,00 14 13 10,75 32 21 26,75 178,153 33 40 1550 250,613 33 38 696 213,453 30 37 1064

39 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 14 3 13,25 13 17 8,75 27 20 22,00 165,863 12 62 1846 250,560 6 39 697 196,563 10 52 1424

40 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 14 6 12,50 10 3 9,25 24 9 21,75 181,385 6 34 1461 249,898 7 40 701 210,540 7 39 1134

41 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 7 3 6,25 14 0 14,00 18 2 17,50 39 5 37,75 176,360 35 42 1591 249,125 34 41 706 197,728 40 49 1392

42 13038 GÜLSÜM KESKE -M 25 9 22,75 9 16 5,00 34 25 27,75 156,130 62 75 2166 248,238 35 42 711 208,045 33 41 1187

43 13125 BUSE YAŞAR -M 21 2 20,50 4 1 3,75 25 3 24,25 164,263 53 66 1882 248,148 36 43 714 208,813 32 40 1168

44 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 12 12 9,00 15 19 10,25 27 31 19,25 185,188 22 28 1354 247,895 37 44 718 202,648 34 43 1290

45 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 8 6 6,50 13 2 12,50 8 5 6,75 29 13 25,75 204,720 1 10 898 247,378 1 45 722 231,215 1 23 736

46 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 18 6 16,50 9 9 6,75 27 15 23,25 168,758 11 58 1773 246,163 8 46 737 205,813 8 42 1231

47 13090 AHMET SAİT -M 14 1 13,75 11 12 8,00 25 13 21,75 171,830 39 47 1702 242,350 38 47 771 197,865 39 48 1387

48 13098 AYBERK KAYA -M 10 5 8,75 17 4 16,00 27 9 24,75 162,470 56 69 1980 236,673 39 48 819 182,625 49 62 1709

49 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 11 7 9,25 8 15 4,25 19 22 13,50 170,103 8 49 1741 234,830 9 49 843 189,138 11 55 1566

50 17015 KAAN -M 17 2 16,50 17 2 16,50 168,956 42 52 1764 233,463 40 50 858 200,457 35 44 1330

51 13162 MERT ÇOBAN -M 1 0 1,00 12 2 11,50 10 13 6,75 23 15 19,25 171,946 38 46 1699 232,983 41 51 863 183,082 48 61 1697

52 13031 ARDA TERZİ -M 15 13 11,75 9 14 5,50 24 27 17,25 172,070 37 45 1695 232,933 42 52 865 197,420 41 51 1399

53 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 1 2 0,50 13 7 11,25 5 5 3,75 19 14 15,50 170,369 40 48 1737 231,868 43 53 875 192,185 43 54 1509

54 13046 NADİR TÜRETKEN -M 15 14 11,50 11 15 7,25 26 29 18,75 165,738 50 63 1847 231,683 44 54 877 184,613 47 60 1667

55 3040 İREM ŞAKAR -M 14 2 13,50 11 10 8,50 25 12 22,00 163,835 54 67 1897 230,778 45 55 889 197,940 38 47 1385

56 49 EMRE ARAS -MA 13 8 11,00 22 8 20,00 10 1 9,75 3 3 2,25 48 20 43,00 269,270 1 2 238 228,980 10 56 914 232,273 5 22 717

57 13082 ARDA ÜNLÜ -M 14 5 12,75 5 11 2,25 19 16 15,00 168,638 47 59 1777 222,328 46 57 1008 189,003 45 57 1571

58 13167 MERT DOĞAN -MA 10 1 9,75 5 7 3,25 15 8 13,00 174,268 7 44 1631 222,145 11 58 1013 197,623 9 50 1396

59 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 12 7 10,25 5 8 3,00 17 15 13,25 166,043 49 61 1842 219,675 47 59 1050 189,108 44 56 1568

60 13009 EMİN PALA -M 13 6 11,50 7 10 4,50 20 16 16,00 164,750 52 65 1870 218,410 48 60 1061 187,765 46 59 1602
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

61 13057 İSMAİL ERGÜL -M 12 9 9,75 10 11 7,25 22 20 17,00 150,480 68 83 2234 217,350 49 61 1073 167,455 60 74 2017

62 13166 EFECAN ÖZDEMİR -MA 22 5 20,75 4 16 0,00 26 21 20,75 145,968 14 86 2303 216,685 12 62 1088 188,468 12 58 1581

63 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 9 4 8,00 9 11 6,25 18 15 14,25 169,245 41 51 1758 216,078 50 63 1097 181,995 50 63 1724

64 13131 İNANÇ SEMİZ -M 4 1 3,75 9 1 8,75 6 7 4,25 19 9 16,75 175,773 36 43 1605 216,025 51 64 1098 193,610 42 53 1481

65 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 9 6 7,50 8 9 5,75 17 15 13,25 161,648 58 71 1999 211,948 52 65 1143 178,318 52 65 1799

66 13116 UĞURCAN NAZLI -M 6 5 4,75 10 13 6,75 16 18 11,50 161,695 57 70 1998 211,798 53 66 1145 171,405 59 73 1956

67 13132 METE SEVER -M 8 1 7,75 2 3 1,25 10 4 9,00 165,225 51 64 1857 210,930 54 67 1158 179,920 51 64 1773

68 13037 FATMA NUR İÇYER -M 8 5 6,75 8 11 5,25 16 16 12,00 160,118 60 73 2032 207,418 55 68 1206 171,863 58 72 1948

69 13109 SEDEF İLTER -M 10 11 7,25 5 11 2,25 15 22 9,50 160,990 59 72 2014 204,795 56 69 1245 172,060 57 71 1939

70 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 8 16 4,00 7 10 4,50 15 26 8,50 169,578 9 50 1752 204,258 13 70 1255 174,693 13 69 1874

71 13054 GÜRBÜZ CAN K*LIÇ -M 6 8 4,00 8 24 2,00 14 32 6,00 168,956 42 52 1764 201,418 57 71 1317 176,827 53 66 1829

72 13072 ALEYNA AYGÜN -M 9 10 6,50 10 7 8,25 3 9 0,75 22 26 15,50 183,135 24 30 1416 199,710 58 72 1355 176,645 54 67 1833

73 13169 GİZEM SUDE ERBİL -ME 12 8 10,00 5 20 0,00 17 28 10,00 153,113 1 80 2212 197,998 1 73 1384 167,388 1 75 2021

74 13152 EFE UÇAR -M 6 2 5,50 1 9 -1,25 7 11 4,25 162,850 55 68 1976 196,495 59 74 1414 173,990 56 70 1894

75 13018 CEREN YÜCEL -M 1 3 0,25 2 0 2,00 3 3 2,25 168,956 42 52 1764 194,793 60 75 1444 165,707 61 76 2048

76 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 9 8 7,00 6 11 3,25 15 19 10,25 154,023 13 78 2193 193,998 14 76 1459 160,683 14 80 2135

77 13150 RABİA TURAN -M 0 1 -0,25 10 6 8,50 2 4 1,00 12 11 9,25 144,453 71 87 2314 190,973 61 77 1534 152,185 69 85 2233

78 13025 ZAFER TAN -M 8 3 7,25 5 21 -0,25 11 19 6,25 24 43 13,25 188,308 18 24 1267 190,855 62 78 1538 164,295 63 78 2073

79 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 7 8 5,00 8 9 5,75 15 17 10,75 154,768 64 77 2186 190,450 63 79 1553 164,933 62 77 2057

80 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 5 3 4,25 7 24 1,00 12 27 5,25 153,388 65 79 2208 188,340 64 80 1594 160,723 64 79 2133

81 13170 MELİH SARUHAN -M 10 11 7,25 15 5 13,75 25 16 21,00 120,210 78 95 2382 186,398 65 81 1633 124,310 75 92 2364

82 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 4 4 3,00 4 4 3,00 8 8 6,00 155,288 63 76 2180 185,313 66 82 1658 159,913 65 81 2147

83 13045 BURCU EREN -M 8 4 7,00 1 7 -0,75 9 11 6,25 148,618 69 84 2278 184,393 67 83 1684 157,878 66 82 2179

84 13058 YUSUF YALÇIN -M 9 13 5,75 11 10 8,50 20 23 14,25 133,353 75 92 2357 183,648 68 84 1711 144,863 72 88 2294

85 13014 SAMET UZUN -M 1 4 0,00 3 1 2,75 4 5 2,75 159,838 61 74 2036 181,628 69 85 1802 156,273 67 83 2193

86 13075 SILA ÇAKIR -M 7 9 4,75 6 21 0,75 13 30 5,50 141,238 72 88 2331 178,728 70 86 1919 148,153 71 87 2276

87 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 5 6 3,50 6 7 4,25 11 13 7,75 151,385 67 82 2226 178,373 71 87 1930 153,795 68 84 2218

88 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 5 2 4,50 3 11 0,25 8 13 4,75 136,375 74 90 2347 166,598 72 88 2149 143,815 73 89 2301

89 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 3 1 2,75 1 2 0,50 8 18 3,50 12 21 6,75 152,770 66 81 2214 164,533 73 89 2172 149,683 70 86 2265

90 13172 ALPEREN KUZEY -MA 4 4 3,00 3 9 0,75 7 13 3,75 133,628 15 91 2356 158,048 15 90 2249 137,493 15 90 2333
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

91 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 14 3 13,25 0 2 -0,50 14 5 12,75 179,770 30 37 1503 155,575 74 91 2271 174,838 55 68 1870

92 13021 HATİCE ÇALGIN -M 1 10 -1,50 7 8 5,00 8 18 3,50 129,280 76 93 2367 150,358 75 92 2307 120,505 77 94 2371

93 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 1 5 -0,25 3 21 -2,25 4 26 -2,50 137,963 73 89 2343 146,693 76 93 2325 132,258 74 91 2347

94 13129 TÜRKER BENGİER -M 5 8 3,00 3 18 -1,50 8 26 1,50 117,993 79 96 2387 140,265 77 94 2361 115,073 79 96 2382

95 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 4 7 2,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 13 14 9,50 147,878 70 85 2290 139,040 78 95 2365 121,373 76 93 2370

96 13044 EMRE TOZAN -M 0 3 -0,75 3 16 -1,00 3 19 -1,75 125,218 77 94 2374 135,638 79 96 2374 117,673 78 95 2376
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 13 0 13,00 4 1 3,75 36 2 35,50 30 7 28,25 83 10 80,50 273,125 1 1 212 393,328 1 1 61 331,803 1 1 23

2 13118 SILA CÖMERT -MA 36 1 35,75 28 11 25,25 64 12 61,00 207,698 2 5 844 386,725 1 2 67 282,213 1 2 186

3 13010 YİĞİT YÜREK -M 29 2 28,50 22 9 19,75 51 11 48,25 212,875 2 3 765 353,510 2 3 131 270,205 2 3 264

4 13028 OĞUZ TEKGÜL -M 29 1 28,75 20 17 15,75 49 18 44,50 211,170 3 4 786 345,353 6 8 152 269,135 3 4 272

5 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 32 5 30,75 15 16 11,00 47 21 41,75 205,593 3 8 881 331,970 3 11 195 260,588 2 5 340

6 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 26 4 25,00 21 13 17,75 47 17 42,75 207,025 4 6 858 339,023 7 9 171 259,995 4 6 349

7 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 31 3 30,25 21 9 18,75 52 12 49,00 201,983 8 12 971 345,963 5 7 151 258,943 5 7 360

8 13071 SERAY AŞIK -M 29 5 27,75 23 13 19,75 52 18 47,50 202,553 7 11 956 346,123 4 6 150 258,838 6 8 361

9 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 34 2 33,50 22 10 19,50 56 12 53,00 194,838 5 17 1123 353,483 2 4 132 257,108 3 9 379

10 13120 BATUHAN KESGİN -M 24 3 23,25 33 4 32,00 57 7 55,25 206,693 5 7 862 352,570 3 5 136 254,778 7 10 403

11 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN -MA 31 8 29,00 18 9 15,75 49 17 44,75 195,130 4 16 1118 320,233 4 14 241 251,850 4 11 431

12 13050 TALHA YILDIRIM -M 25 5 23,75 30 10 27,50 55 15 51,25 205,048 6 9 890 338,245 8 10 173 247,513 8 12 478

13 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 36 2 35,50 15 15 11,25 51 17 46,75 180,065 29 36 1493 323,525 9 12 220 247,385 9 13 480

14 13017 CEYDA KOTLUCA -M 1 0 1,00 27 4 26,00 27 9 24,75 55 13 51,75 189,515 15 21 1233 321,323 10 13 232 246,055 10 14 490

15 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 25 4 24,00 18 14 14,50 43 18 38,50 200,020 10 14 1017 315,835 11 15 263 245,095 11 15 504

16 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 24 4 23,00 18 10 15,50 42 14 38,50 200,538 9 13 1006 308,323 12 16 302 244,938 12 16 508

17 13080 SERRA SOFUOĞLU -M 26 2 25,50 10 11 7,25 36 13 32,75 197,938 11 15 1055 300,503 13 17 338 243,638 13 17 526

18 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 27 3 26,25 9 11 6,25 36 14 32,50 187,165 20 26 1301 292,670 16 20 385 240,140 14 18 576

19 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 28 2 27,50 10 11 7,25 38 13 34,75 188,590 17 23 1257 294,683 15 19 368 239,540 15 19 581

20 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 25 2 24,50 5 3 4,25 30 5 28,75 182,448 26 32 1435 283,160 24 28 467 239,443 16 20 583

21 13137 İSMAİL BULUT -M 26 11 23,25 16 19 11,25 42 30 34,50 189,863 14 20 1227 297,485 14 18 351 232,503 17 21 710

22 49 EMRE ARAS -MA 13 8 11,00 22 8 20,00 10 1 9,75 3 3 2,25 48 20 43,00 269,270 1 2 238 228,980 10 56 914 232,273 5 22 717

23 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 8 6 6,50 13 2 12,50 8 5 6,75 29 13 25,75 204,720 1 10 898 247,378 1 45 722 231,215 1 23 736

24 13002 SUDE KAVUT -M 24 4 23,00 8 8 6,00 32 12 29,00 190,915 13 19 1204 289,470 17 21 415 229,425 18 24 766

25 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 18 6 16,50 6 7 4,25 24 13 20,75 189,253 16 22 1241 264,408 29 34 582 227,018 19 25 804

26 13122 DEMİRHAN KAYA -M 23 4 22,00 12 11 9,25 35 15 31,25 182,828 25 31 1423 285,960 20 24 440 226,628 20 26 815

27 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 23 7 21,25 16 12 13,00 39 19 34,25 183,908 23 29 1399 284,500 21 25 456 226,348 21 27 822

28 13091 BUKET BATBAY -M 20 3 19,25 9 6 7,50 29 9 26,75 187,900 19 25 1282 278,595 26 30 489 224,225 22 28 850

29 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 23 8 21,00 14 14 10,50 37 22 31,50 186,355 21 27 1326 280,328 25 29 477 223,315 23 29 864

30 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 23 9 20,75 16 18 11,50 39 27 32,25 182,140 27 33 1437 283,163 23 27 466 220,350 24 30 940

                                                1 / 4



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

31 13066 HASAN ARDA UZUN -M 17 3 16,25 15 15 11,25 32 18 27,50 181,323 28 35 1464 273,088 28 32 525 220,208 25 31 943

32 13035 KADİR BALCI -M 25 7 23,25 16 18 11,50 41 25 34,75 178,910 32 39 1522 283,168 22 26 465 218,400 26 32 968

33 13016 HALİL EROL -M 26 3 25,25 9 2 8,50 35 5 33,75 167,918 48 60 1789 273,438 27 31 520 218,148 27 33 975

34 13168 SUDE ŞEŞEN -M 23 6 21,50 4 9 1,75 27 15 23,25 177,240 34 41 1574 258,653 32 37 621 218,070 28 34 976

35 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 25 2 24,50 16 13 12,75 41 15 37,25 168,956 10 52 1764 272,723 5 33 527 216,442 6 35 1008

36 13102 BERİVAN AÇAR -M 23 2 22,50 11 8 9,00 34 10 31,50 168,956 42 52 1764 261,998 31 36 600 213,662 29 36 1060

37 0 BEYZANUR AYDIN -M 18 8 16,00 14 13 10,75 32 21 26,75 178,153 33 40 1550 250,613 33 38 696 213,453 30 37 1064

38 17005 BATURALP AYDENİZ -M 15 4 14,00 17 5 15,75 32 9 29,75 192,123 12 18 1176 287,538 19 23 431 211,223 31 38 1113

39 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 14 6 12,50 10 3 9,25 24 9 21,75 181,385 6 34 1461 249,898 7 40 701 210,540 7 39 1134

40 13125 BUSE YAŞAR -M 21 2 20,50 4 1 3,75 25 3 24,25 164,263 53 66 1882 248,148 36 43 714 208,813 32 40 1168

41 13038 GÜLSÜM KESKE -M 25 9 22,75 9 16 5,00 34 25 27,75 156,130 62 75 2166 248,238 35 42 711 208,045 33 41 1187

42 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 18 6 16,50 9 9 6,75 27 15 23,25 168,758 11 58 1773 246,163 8 46 737 205,813 8 42 1231

43 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 12 12 9,00 15 19 10,25 27 31 19,25 185,188 22 28 1354 247,895 37 44 718 202,648 34 43 1290

44 17015 KAAN -M 17 2 16,50 17 2 16,50 168,956 42 52 1764 233,463 40 50 858 200,457 35 44 1330

45 13171 İREM KIZIL -M 15 1 14,75 26 4 25,00 41 5 39,75 179,285 31 38 1516 289,150 18 22 419 200,030 36 45 1339

46 13015 SEMİH KURNAZ -M 19 8 17,00 12 7 10,25 31 15 27,25 168,930 46 57 1769 263,813 30 35 588 199,740 37 46 1342

47 3040 İREM ŞAKAR -M 14 2 13,50 11 10 8,50 25 12 22,00 163,835 54 67 1897 230,778 45 55 889 197,940 38 47 1385

48 13090 AHMET SAİT -M 14 1 13,75 11 12 8,00 25 13 21,75 171,830 39 47 1702 242,350 38 47 771 197,865 39 48 1387

49 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 7 3 6,25 14 0 14,00 18 2 17,50 39 5 37,75 176,360 35 42 1591 249,125 34 41 706 197,728 40 49 1392

50 13167 MERT DOĞAN -MA 10 1 9,75 5 7 3,25 15 8 13,00 174,268 7 44 1631 222,145 11 58 1013 197,623 9 50 1396

51 13031 ARDA TERZİ -M 15 13 11,75 9 14 5,50 24 27 17,25 172,070 37 45 1695 232,933 42 52 865 197,420 41 51 1399

52 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 14 3 13,25 13 17 8,75 27 20 22,00 165,863 12 62 1846 250,560 6 39 697 196,563 10 52 1424

53 13131 İNANÇ SEMİZ -M 4 1 3,75 9 1 8,75 6 7 4,25 19 9 16,75 175,773 36 43 1605 216,025 51 64 1098 193,610 42 53 1481

54 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 1 2 0,50 13 7 11,25 5 5 3,75 19 14 15,50 170,369 40 48 1737 231,868 43 53 875 192,185 43 54 1509

55 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 11 7 9,25 8 15 4,25 19 22 13,50 170,103 8 49 1741 234,830 9 49 843 189,138 11 55 1566

56 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 12 7 10,25 5 8 3,00 17 15 13,25 166,043 49 61 1842 219,675 47 59 1050 189,108 44 56 1568

57 13082 ARDA ÜNLÜ -M 14 5 12,75 5 11 2,25 19 16 15,00 168,638 47 59 1777 222,328 46 57 1008 189,003 45 57 1571

58 13166 EFECAN ÖZDEMİR -MA 22 5 20,75 4 16 0,00 26 21 20,75 145,968 14 86 2303 216,685 12 62 1088 188,468 12 58 1581

59 13009 EMİN PALA -M 13 6 11,50 7 10 4,50 20 16 16,00 164,750 52 65 1870 218,410 48 60 1061 187,765 46 59 1602

60 13046 NADİR TÜRETKEN -M 15 14 11,50 11 15 7,25 26 29 18,75 165,738 50 63 1847 231,683 44 54 877 184,613 47 60 1667
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

61 13162 MERT ÇOBAN -M 1 0 1,00 12 2 11,50 10 13 6,75 23 15 19,25 171,946 38 46 1699 232,983 41 51 863 183,082 48 61 1697

62 13098 AYBERK KAYA -M 10 5 8,75 17 4 16,00 27 9 24,75 162,470 56 69 1980 236,673 39 48 819 182,625 49 62 1709

63 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 9 4 8,00 9 11 6,25 18 15 14,25 169,245 41 51 1758 216,078 50 63 1097 181,995 50 63 1724

64 13132 METE SEVER -M 8 1 7,75 2 3 1,25 10 4 9,00 165,225 51 64 1857 210,930 54 67 1158 179,920 51 64 1773

65 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 9 6 7,50 8 9 5,75 17 15 13,25 161,648 58 71 1999 211,948 52 65 1143 178,318 52 65 1799

66 13054 GÜRBÜZ CAN K*LIÇ -M 6 8 4,00 8 24 2,00 14 32 6,00 168,956 42 52 1764 201,418 57 71 1317 176,827 53 66 1829

67 13072 ALEYNA AYGÜN -M 9 10 6,50 10 7 8,25 3 9 0,75 22 26 15,50 183,135 24 30 1416 199,710 58 72 1355 176,645 54 67 1833

68 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 14 3 13,25 0 2 -0,50 14 5 12,75 179,770 30 37 1503 155,575 74 91 2271 174,838 55 68 1870

69 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 8 16 4,00 7 10 4,50 15 26 8,50 169,578 9 50 1752 204,258 13 70 1255 174,693 13 69 1874

70 13152 EFE UÇAR -M 6 2 5,50 1 9 -1,25 7 11 4,25 162,850 55 68 1976 196,495 59 74 1414 173,990 56 70 1894

71 13109 SEDEF İLTER -M 10 11 7,25 5 11 2,25 15 22 9,50 160,990 59 72 2014 204,795 56 69 1245 172,060 57 71 1939

72 13037 FATMA NUR İÇYER -M 8 5 6,75 8 11 5,25 16 16 12,00 160,118 60 73 2032 207,418 55 68 1206 171,863 58 72 1948

73 13116 UĞURCAN NAZLI -M 6 5 4,75 10 13 6,75 16 18 11,50 161,695 57 70 1998 211,798 53 66 1145 171,405 59 73 1956

74 13057 İSMAİL ERGÜL -M 12 9 9,75 10 11 7,25 22 20 17,00 150,480 68 83 2234 217,350 49 61 1073 167,455 60 74 2017

75 13169 GİZEM SUDE ERBİL -ME 12 8 10,00 5 20 0,00 17 28 10,00 153,113 1 80 2212 197,998 1 73 1384 167,388 1 75 2021

76 13018 CEREN YÜCEL -M 1 3 0,25 2 0 2,00 3 3 2,25 168,956 42 52 1764 194,793 60 75 1444 165,707 61 76 2048

77 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 7 8 5,00 8 9 5,75 15 17 10,75 154,768 64 77 2186 190,450 63 79 1553 164,933 62 77 2057

78 13025 ZAFER TAN -M 8 3 7,25 5 21 -0,25 11 19 6,25 24 43 13,25 188,308 18 24 1267 190,855 62 78 1538 164,295 63 78 2073

79 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 5 3 4,25 7 24 1,00 12 27 5,25 153,388 65 79 2208 188,340 64 80 1594 160,723 64 79 2133

80 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 9 8 7,00 6 11 3,25 15 19 10,25 154,023 13 78 2193 193,998 14 76 1459 160,683 14 80 2135

81 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 4 4 3,00 4 4 3,00 8 8 6,00 155,288 63 76 2180 185,313 66 82 1658 159,913 65 81 2147

82 13045 BURCU EREN -M 8 4 7,00 1 7 -0,75 9 11 6,25 148,618 69 84 2278 184,393 67 83 1684 157,878 66 82 2179

83 13014 SAMET UZUN -M 1 4 0,00 3 1 2,75 4 5 2,75 159,838 61 74 2036 181,628 69 85 1802 156,273 67 83 2193

84 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 5 6 3,50 6 7 4,25 11 13 7,75 151,385 67 82 2226 178,373 71 87 1930 153,795 68 84 2218

85 13150 RABİA TURAN -M 0 1 -0,25 10 6 8,50 2 4 1,00 12 11 9,25 144,453 71 87 2314 190,973 61 77 1534 152,185 69 85 2233

86 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 3 1 2,75 1 2 0,50 8 18 3,50 12 21 6,75 152,770 66 81 2214 164,533 73 89 2172 149,683 70 86 2265

87 13075 SILA ÇAKIR -M 7 9 4,75 6 21 0,75 13 30 5,50 141,238 72 88 2331 178,728 70 86 1919 148,153 71 87 2276

88 13058 YUSUF YALÇIN -M 9 13 5,75 11 10 8,50 20 23 14,25 133,353 75 92 2357 183,648 68 84 1711 144,863 72 88 2294

89 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 5 2 4,50 3 11 0,25 8 13 4,75 136,375 74 90 2347 166,598 72 88 2149 143,815 73 89 2301

90 13172 ALPEREN KUZEY -MA 4 4 3,00 3 9 0,75 7 13 3,75 133,628 15 91 2356 158,048 15 90 2249 137,493 15 90 2333
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

91 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 1 5 -0,25 3 21 -2,25 4 26 -2,50 137,963 73 89 2343 146,693 76 93 2325 132,258 74 91 2347

92 13170 MELİH SARUHAN -M 10 11 7,25 15 5 13,75 25 16 21,00 120,210 78 95 2382 186,398 65 81 1633 124,310 75 92 2364

93 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 4 7 2,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 13 14 9,50 147,878 70 85 2290 139,040 78 95 2365 121,373 76 93 2370

94 13021 HATİCE ÇALGIN -M 1 10 -1,50 7 8 5,00 8 18 3,50 129,280 76 93 2367 150,358 75 92 2307 120,505 77 94 2371

95 13044 EMRE TOZAN -M 0 3 -0,75 3 16 -1,00 3 19 -1,75 125,218 77 94 2374 135,638 79 96 2374 117,673 78 95 2376

96 13129 TÜRKER BENGİER -M 5 8 3,00 3 18 -1,50 8 26 1,50 117,993 79 96 2387 140,265 77 94 2361 115,073 79 96 2382
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum) 96 498 674 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 5,3 7,16 4,7 2,6 4,00 11,7 4,0 10,70 7,1 6,3 5,56 32,0 18,3 27,42 201,990 227,720 211,730

Okul Ortalaması 0,7 0,3 0,62 0,5 0,3 0,47 15,7 5,2 14,43 10,7 10,3 8,09 27,7 16,1 23,61 173,870 245,090 199,710

KATILIMLAR

1 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 13 0 13,00 4 1 3,75 36 2 35,50 30 7 28,25 83 10 80,50 273,125 1 1 212 393,328 1 1 61 331,803 1 1 23

2 49 EMRE ARAS -MA 13 8 11,00 22 8 20,00 10 1 9,75 3 3 2,25 48 20 43,00 269,270 1 2 238 228,980 10 56 914 232,273 5 22 717

3 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 8 6 6,50 13 2 12,50 8 5 6,75 29 13 25,75 204,720 1 10 898 247,378 1 45 722 231,215 1 23 736

4 13017 CEYDA KOTLUCA -M 1 0 1,00 27 4 26,00 27 9 24,75 55 13 51,75 189,515 15 21 1233 321,323 10 13 232 246,055 10 14 490

5 13025 ZAFER TAN -M 8 3 7,25 5 21 -0,25 11 19 6,25 24 43 13,25 188,308 18 24 1267 190,855 62 78 1538 164,295 63 78 2073

6 13072 ALEYNA AYGÜN -M 9 10 6,50 10 7 8,25 3 9 0,75 22 26 15,50 183,135 24 30 1416 199,710 58 72 1355 176,645 54 67 1833

7 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 14 3 13,25 0 2 -0,50 14 5 12,75 179,770 30 37 1503 155,575 74 91 2271 174,838 55 68 1870

8 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 7 3 6,25 14 0 14,00 18 2 17,50 39 5 37,75 176,360 35 42 1591 249,125 34 41 706 197,728 40 49 1392

9 13131 İNANÇ SEMİZ -M 4 1 3,75 9 1 8,75 6 7 4,25 19 9 16,75 175,773 36 43 1605 216,025 51 64 1098 193,610 42 53 1481

10 13162 MERT ÇOBAN -M 1 0 1,00 12 2 11,50 10 13 6,75 23 15 19,25 171,946 38 46 1699 232,983 41 51 863 183,082 48 61 1697

11 0 ARDAZANYAR GÜLTEKİN -M 1 2 0,50 13 7 11,25 5 5 3,75 19 14 15,50 170,369 40 48 1737 231,868 43 53 875 192,185 43 54 1509

12 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 3 1 2,75 1 2 0,50 8 18 3,50 12 21 6,75 152,770 66 81 2214 164,533 73 89 2172 149,683 70 86 2265

13 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 4 7 2,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 13 14 9,50 147,878 70 85 2290 139,040 78 95 2365 121,373 76 93 2370

14 13150 RABİA TURAN -M 0 1 -0,25 10 6 8,50 2 4 1,00 12 11 9,25 144,453 71 87 2314 190,973 61 77 1534 152,185 69 85 2233
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAHRAMANLAR 17013 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,025 201,990 4 6 145 193 858

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
339,023 227,720 7 9 45 46 171

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
259,995 211,730 4 6 74 87 349

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 25 2 24,50 82

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 26 4 25,00 63 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 6 4 5,00 38 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 134 32 126,00 45 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAECDE deCEEDC  cBcD BDAA C B  CAD  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCcceDBCBcDBCAE DBBbe b c  adADa dEeEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SAİT 13090 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,830 201,990 39 47 321 403 1702

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
242,350 227,720 38 47 200 223 771

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
197,865 211,730 39 48 289 357 1387

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 11 0 11,00 37

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 14 1 13,75 34 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 11 12 8,00 20 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 84 38 74,50 27 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAECDE B       d          C      DE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri EC CceC eCc  ebAE  ca e   a   eA c AE  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AYGÜN 13072 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,135 201,990 24 30 250 322 1416

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
199,710 227,720 58 72 331 415 1355

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
176,645 211,730 54 67 383 496 1833

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85

Matematik-1 30 6 3 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 0,15 0,14 1,09

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 0,12 0,18 1,23

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,43

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,04 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,01 0,07 0,76

Sosyal-2 40 9 10 6,50 16 0,32 0,47 4,00

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 10 7 8,25 21 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 73 47 61,25 22 74,20 75,38 76,97

Sosyal-2  DcaCEBbddDcaD eBCCca                   

Cevap Anahtarı B ADECCEBEBEDABDAABCCEDEAACCCBCBDDCCDCEBCA

Matematik  cEDCCAEa      aDd  Ace e     B        A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri a  e ed b       a     b       A eeE   B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ALPTUĞ GÜRDİL 13065 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,355 201,990 21 27 234 302 1326

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
280,328 227,720 25 29 122 127 477

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
223,315 211,730 23 29 188 216 864

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

Matematik-1 30 20 6 18,50 62

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 23 8 21,00 53 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 5 4 4,00 31 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 109 49 96,75 35 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAEb E BCCbaD  ecBd A   ABC BBECADac

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cCDCeee     acCeEBDaBd d   C CeAcBBdE b 

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ONAT MÜLÜS 13163 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,770 201,990 30 37 270 344 1503

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
155,575 227,720 74 91 477 652 2271

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
174,838 211,730 55 68 389 507 1870

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 3 13,25 33 0,54 0,62 7,16

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 13,97 14,43 10,70

Toplam: 280 42 17 37,75 13 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 AbCeEDB                 C B E  CcB CDBE 

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Matematik        a      a                         

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0
Şiirde Tema 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Cümlede Kavramlar 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TERZİ 13031 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,070 201,990 37 45 318 400 1695

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
232,933 227,720 42 52 223 255 865

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
197,420 211,730 41 51 294 363 1399

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 14 5 12,75 43

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 6 11 3,25 16

Matematik-2 30 13 10 10,50 35 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 15 13 11,75 29 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 86 63 70,25 25 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEbeCbEaDddaC  eBc AD  a BD AdC cD  b  

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDbacc eE e ccCdd  e e   C  Aa dE     

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÜNLÜ 13082 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,638 201,990 47 59 347 431 1777

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
222,328 227,720 46 57 261 302 1008

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
189,003 211,730 45 57 333 415 1571

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69

Matematik-1 30 17 4 16,00 53

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 14 5 12,75 32 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 74 36 65,00 23 74,20 75,38 76,97

Matematik eE  CAE  b    b DCdCbB D    A   B E A E 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri E eddcC      c     da     ad  eA    E dB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDAZANYAR GÜLTEKİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,369 201,990 40 48 330 412 1737

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
231,868 227,720 43 53 227 259 875

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
192,185 211,730 43 54 319 395 1509

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,24 56

Tarih-1 5 3 1 2,92 58

Coğrafya-1 5 3 1 2,82 56

Felsefe 5 3 1 2,32 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,69 74

TYT Sosyal 20 13 3 11,75 59

Matematik-1 30 13 3 11,93 40

Geometri 10 2 0 1,76 18

TYT Matematik 40 15 4 13,69 34

Fizik 7 2 2 1,07 15

Kimya 7 2 2 1,35 19

Biyoloji 6 1 3 0,31 5

TYT Fen 20 4 7 2,73 14

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 0,50 1 0,54 0,62 7,16

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 13 7 11,25 28 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 76 39 65,91 24 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1  b                              e      C

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Matematik DA  CCAa bd a  EDBc bDe   B  ABC        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri aECD a      B   C d        b        b   

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 0 0 0
Şiirde Tema 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Cümlede Kavramlar 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AVŞİN ÇAKAN 13096 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,768 201,990 64 77 433 601 2186

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
190,450 227,720 63 79 367 464 1553

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
164,933 211,730 62 77 427 572 2057

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 8 6 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 4 7 2,25 11

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 7 8 5,00 13 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 8 9 5,75 14 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 60 44 49,00 18 74,20 75,38 76,97

Matematik  AEaeCAa    ce  b     C d BD   e        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri   Ceac    Ece   ddB     e   C A c EBA   

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK KAYA 13098 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,470 201,990 56 69 391 481 1980

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
236,673 227,720 39 48 212 238 819

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
182,625 211,730 49 62 359 460 1709

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 10 5 8,75 22 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 8 2 7,50 58 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 0 6,00 46 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 17 4 16,00 40 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 77 30 69,50 25 74,20 75,38 76,97

Matematik  AEae Aa DE be   B   D   ABD            

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri   Ce     Bd  Cd C BDDBEC Dd C A B EBA   

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BARKIN ERDOĞAN 13156 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,388 201,990 65 79 441 610 2208

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
188,340 227,720 64 80 372 472 1594

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
160,723 211,730 64 79 438 590 2133

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 4 6 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6

Fizik 7 0 7 -1,75 -25

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 13 1,75 9

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 5 3 4,25 11 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 7 24 1,00 3 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 58 63 42,25 15 74,20 75,38 76,97

Matematik  AcD CcEa                A              

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C bDbac adEaddc C Be  bed  Ce daedcBeade

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KESGİN 13120 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,693 201,990 5 7 147 195 862

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
352,570 227,720 3 5 32 33 136

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
254,778 211,730 7 10 86 100 403

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 24 3 23,25 58 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 8 2 7,50 58 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 33 4 32,00 80 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 145 28 138,00 49 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAECDdBeC  aDC CDBE AB    CAB   A E 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri bCDCBACDBCBEDBCAE DBB Cbc DCACCADBBAEbEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP AYDENİZ 17005 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,123 201,990 12 18 202 264 1176

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
287,538 227,720 19 23 108 113 431

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
211,223 211,730 31 38 232 274 1113

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 18 1 17,75 59

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 15 4 14,00 35 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 5 1 4,75 37 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 17 5 15,75 39 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 107 27 100,25 36 74,20 75,38 76,97

Matematik DAED a  d   bb      AD  C B  ABC BD E  A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCe  D  DB E CABDa      a cA d EB  B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AÇAR 13102 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,956 201,990 42 52 338 422 1764

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
261,998 227,720 31 36 159 174 600

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
213,662 211,730 29 36 222 261 1060

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,24 56

Tarih-1 5 3 1 2,92 58

Coğrafya-1 5 3 1 2,82 56

Felsefe 5 3 1 2,32 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,69 74

TYT Sosyal 20 13 3 11,75 59

Matematik-1 30 13 3 11,93 40

Geometri 10 2 0 1,76 18

TYT Matematik 40 15 4 13,69 34

Fizik 7 2 2 1,07 15

Kimya 7 2 2 1,35 19

Biyoloji 6 1 3 0,31 5

TYT Fen 20 4 7 2,73 14

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 23 2 22,50 56 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 91 35 81,91 29 74,20 75,38 76,97

Matematik eaDDCAEC E  CC ED A DBE AB  A C B  CAD  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri EC C cd      c     BB e      dCdDBe EeEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,153 201,990 33 40 286 362 1550

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
250,613 227,720 33 38 179 199 696

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
213,453 211,730 30 37 223 263 1064

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 14 4 13,00 43

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 16 8 14,00 47 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 18 8 16,00 40 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 3 7 1,25 10 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 97 47 85,25 30 74,20 75,38 76,97

Matematik De DCCAEaDEBcC dDBc  DC a BccA C B      

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C eD  e       d beBbDaEe c aCAADdCEBcEBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BATBAY 13091 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,900 201,990 19 25 228 294 1282

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
278,595 227,720 26 30 125 133 489

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
224,225 211,730 22 28 183 210 850

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 21 2 20,50 68

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 20 3 19,25 48 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 9 6 7,50 19 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 102 34 93,50 33 74,20 75,38 76,97

Matematik eEDDCAE bE B    Dd  DBE AB  A C B E  DE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri EaDCa C      BC E ac       e    a   E E 

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU EREN 13045 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,618 201,990 69 84 461 631 2278

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
184,393 227,720 67 83 387 499 1684

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
157,878 211,730 66 82 445 604 2179

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 3 10 0,50 3

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 8 4 7,00 18 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 50 43 39,25 14 74,20 75,38 76,97

Matematik DA DeCAaB   a   c              C   E    

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri dcC  dee  d                    c        

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 13125 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,263 201,990 53 66 383 471 1882

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
248,148 227,720 36 43 188 208 714

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
208,813 211,730 32 40 241 290 1168

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 21 2 20,50 51 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 4 1 3,75 9 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 75 17 70,75 25 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEDCCAEB E Eb  DBE Ae  C B  A C  D   C 

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECe                          A         

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YÜCEL 13018 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,956 201,990 42 52 338 422 1764

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
194,793 227,720 60 75 347 436 1444

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
165,707 211,730 61 76 426 569 2048

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,24 56

Tarih-1 5 3 1 2,92 58

Coğrafya-1 5 3 1 2,82 56

Felsefe 5 3 1 2,32 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,69 74

TYT Sosyal 20 13 3 11,75 59

Matematik-1 30 13 3 11,93 40

Geometri 10 2 0 1,76 18

TYT Matematik 40 15 4 13,69 34

Fizik 7 2 2 1,07 15

Kimya 7 2 2 1,35 19

Biyoloji 6 1 3 0,31 5

TYT Fen 20 4 7 2,73 14

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 1 3 0,25 1 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 0 2,00 14 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 60 28 52,66 19 74,20 75,38 76,97

Matematik  e D  ea                                

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C  D                                    

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KOTLUCA 13017 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,515 201,990 15 21 215 278 1233

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
321,323 227,720 10 13 62 63 232

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
246,055 211,730 10 14 106 122 490

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 20 5 18,75 63

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 0,54 0,62 7,16

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 27 4 26,00 65 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 7 3 6,25 48 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 128 43 117,25 42 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1  C                                      

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Matematik DAEDCCAEBDcB CC  BEDAD Ad B BAcC aDE  CA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDeBAeeBd BCE CAdcDB C DdCCAAcBbEBAEBD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 0 0 0
Şiirde Tema 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Cümlede Kavramlar 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM DOĞAN 13006 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,165 201,990 20 26 231 298 1301

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
292,670 227,720 16 20 97 101 385

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
240,140 211,730 14 18 129 148 576

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

Matematik-1 30 18 1 17,75 59

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 27 3 26,25 66 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 106 30 98,50 35 74,20 75,38 76,97

Matematik cEDDCAEC E aCC ED  CDBcDA DAABC B EC DE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri dCeCdbCD     Bb    dB      bed A d  Ee B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİRHAN KAYA 13122 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,828 201,990 25 31 251 323 1423

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
285,960 227,720 20 24 110 115 440

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
226,628 211,730 20 26 169 195 815

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 12 8 10,00 33

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 23 4 22,00 55 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 105 45 93,75 33 74,20 75,38 76,97

Matematik DeEDCCAEBcE   eEDBEe D   ABD A C   EED A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCe  D E dC  b    B e b   cAc eEae Be

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN SABANCIOĞLU 13068 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,360 201,990 35 42 298 377 1591

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
249,125 227,720 34 41 183 203 706

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
197,728 211,730 40 49 290 358 1392

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 5 5 3,75 13

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 3 6,25 16 0,54 0,62 7,16

Matematik-2 30 9 0 9,00 30 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 14 0 14,00 35 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 4 0 4,00 31 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 18 2 17,50 44 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 85 26 78,50 28 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 ACCBdbB             D  c               C

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Matematik DAED CA B          D D        BCAB E    

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDeBABD      BCAB          A   CEBAEd 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 0 1 0
Şiirde Tema 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Cümlede Kavramlar 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NAZ DEMİRBAĞ 17006 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,590 201,990 17 23 220 285 1257

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
294,683 227,720 15 19 94 97 368

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
239,540 211,730 15 19 130 149 581

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 28 2 27,50 69 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 110 31 102,25 37 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAEC E Bb  bDCACDBE   D ABCAB EC DED

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCccC      da         b  d dCAcdB EedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 13152 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,850 201,990 55 68 390 479 1976

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
196,495 227,720 59 74 343 429 1414

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
173,990 211,730 56 70 395 517 1894

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 10 1 9,75 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 6 2 5,50 14 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 1 9 -1,25 -3 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 57 30 49,50 18 74,20 75,38 76,97

Matematik bED  AEa   B    D                       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  Cebac             d              cbd d 

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 13009 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,750 201,990 52 65 381 468 1870

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
218,410 227,720 48 60 276 323 1061

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
187,765 211,730 46 59 342 427 1602

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 3 12 0,00 0

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 13 6 11,50 29 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 75 49 62,75 22 74,20 75,38 76,97

Matematik AEbDaAE  EcB    Dd b B  AB    C d     E 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri bC CccCa     e  c  ae        CeA   cE  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÖZDE ÇEKİM 101 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,385 201,990 67 82 449 619 2226

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
178,373 227,720 71 87 413 549 1930

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
153,795 211,730 68 84 450 617 2218

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 4 1 3,75 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 4 7 2,25 11

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 5 6 3,50 9 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 53 39 43,25 15 74,20 75,38 76,97

Matematik AdDcacE           d bB        C         

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  Ce           a     abb       CAcd  E EB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZTÜRK 17008 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,908 201,990 23 29 245 315 1399

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
284,500 227,720 21 25 113 118 456

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
226,348 211,730 21 27 172 198 822

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 23 7 21,25 53 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 108 42 97,50 35 74,20 75,38 76,97

Matematik DeEDaCAE bE c C DdE ADCAC BDeAB cB EE  A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEaDCBc D E d  B     Bae c aCbdDBdEBccBD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TOZAN 13044 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,218 201,990 77 94 493 669 2374

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
135,638 227,720 79 96 496 672 2374

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
117,673 211,730 78 95 494 670 2376

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 13 1,75 4

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 4 2 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 3 16 -1,00 -3 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 22 45 10,75 4 74,20 75,38 76,97

Matematik  b e   a                                

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri Cbaeeded cc  d              eed    eeEBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BATIN GÜLEÇ 33331 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,253 201,990 16 22 218 282 1241

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
264,408 227,720 29 34 153 166 582

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
227,018 211,730 19 25 165 191 804

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 18 6 16,50 41 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 96 29 88,75 32 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAaCbd  C  aD   DBEcAB  ABC a     E 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri E DC c a      C  a  a      b   Abd  E   

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZÇİFTÇİ 13081 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,648 201,990 58 71 396 486 1999

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
211,948 227,720 52 65 291 347 1143

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
178,318 211,730 52 65 377 486 1799

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 6 0 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 9 6 7,50 19 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 8 9 5,75 14 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 66 33 57,75 21 74,20 75,38 76,97

Matematik  AED CAaB  daCC ca c D                  

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CbCeCeABac  c                d ec E  EB 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 2 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR İÇYER 13037 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,118 201,990 60 73 406 496 2032

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
207,418 227,720 55 68 309 374 1206

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
171,863 211,730 58 72 405 538 1948

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50

Matematik-1 30 7 5 5,75 19

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 8 5 6,75 17 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 63 32 55,00 20 74,20 75,38 76,97

Matematik   aD CAa    Ea  DB   bd    D   C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CE e            C B  a  d  eCbdDe EebdBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT YÜMLÜ 13119 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,878 201,990 70 85 464 635 2290

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
139,040 227,720 78 95 494 670 2365

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
121,373 211,730 76 93 490 666 2370

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 26 1,50 4

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24

Matematik-1 30 3 3 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 7 2,25 6 0,54 0,62 7,16

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 0,15 0,14 1,09

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,12 0,18 1,23

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,43

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,04 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,01 0,07 0,76

Sosyal-2 40 8 5 6,75 17 0,32 0,47 4,00

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 32 55 18,25 7 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 baeAd  c                           aBECd

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Sosyal-2 eCbADc  DBE c    De                   C 

Cevap Anahtarı A CCEADEBEDBEBDEACEDABCAACACBCBCDDCCBDCACE

Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  b    C                                 

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEVEN ÇETİN 13161 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,770 201,990 66 81 446 615 2214

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
164,533 227,720 73 89 450 619 2172

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
149,683 211,730 70 86 461 636 2265

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 4 5 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 2,75 7 0,54 0,62 7,16

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 1 2 0,50 1 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 11 0,25 2 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 8 18 3,50 9 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 50 55 36,25 13 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 AbCB                                    

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Matematik    c  dE                                

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri aaCedeedeBdDda             CaeAb eEcebBD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 0 0 0
Şiirde Tema 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Cümlede Kavramlar 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KESKE 13038 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,130 201,990 62 75 425 593 2166

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
248,238 227,720 35 42 186 206 711

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
208,045 211,730 33 41 244 297 1187

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Matematik-2 30 22 7 20,25 68 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 25 9 22,75 57 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 9 16 5,00 13 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 81 55 67,25 24 74,20 75,38 76,97

Matematik AEeDCAECbEdaCCEaDCAaDBE ABDcABC a  b DE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCBc    cd eb dc dB ed     dbecd bED B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRBÜZ CAN K*LIÇ 13054 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,956 201,990 42 52 338 422 1764

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
201,418 227,720 57 71 327 405 1317

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
176,827 211,730 53 66 381 494 1829

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,24 56

Tarih-1 5 3 1 2,92 58

Coğrafya-1 5 3 1 2,82 56

Felsefe 5 3 1 2,32 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,69 74

TYT Sosyal 20 13 3 11,75 59

Matematik-1 30 13 3 11,93 40

Geometri 10 2 0 1,76 18

TYT Matematik 40 15 4 13,69 34

Fizik 7 2 2 1,07 15

Kimya 7 2 2 1,35 19

Biyoloji 6 1 3 0,31 5

TYT Fen 20 4 7 2,73 14

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 6 8 4,00 10 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 9 -2,25 -17 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 8 24 2,00 5 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 71 57 56,41 20 74,20 75,38 76,97

Matematik bEe CA    cB dbE   eD c           d     

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri bCeCecCaeCaE ebd a dda e cb bdCAcedbd  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZENUR AYDOĞAN 13086 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,538 201,990 9 13 167 223 1006

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
308,323 227,720 12 16 75 77 302

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
244,938 211,730 12 16 111 129 508

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 24 4 23,00 58 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 124 32 116,00 41 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEDCCAEeDE  d  DBE ADeAa B  A CABD E  A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECD  e DBd adE aABb B e c CCeAD CEaA  D

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EROL 13016 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,918 201,990 48 60 352 436 1789

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
273,438 227,720 27 31 132 141 520

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
218,148 211,730 27 33 207 243 975

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 10 0 10,00 33

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 26 3 25,25 63 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 1 4,75 34 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 9 2 8,50 21 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 89 23 83,25 30 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAEC E  C  bD ACDBc ABD ABC BdE ADE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDC    B    a     B          e  B  E  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ARDA UZUN 13066 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,323 201,990 28 35 259 332 1464

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
273,088 227,720 28 32 135 144 525

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
220,208 211,730 25 31 204 236 943

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 14 1 13,75 46

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 3 12 0,00 0

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 17 3 16,25 41 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 5 3 4,25 33 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 99 41 88,75 32 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAECDE B   b   CcBd  BD A C         

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCcbaD Ced dCdE a BEe  A ede AD  eEedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇALGIN 13021 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,280 201,990 76 93 490 666 2367

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
150,358 227,720 75 92 480 655 2307

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
120,505 211,730 77 94 491 667 2371

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10

Matematik-1 30 2 4 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6

Matematik-2 30 1 9 -1,25 -4 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 1 10 -1,50 -4 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 31 44 20,00 7 74,20 75,38 76,97

Matematik b c aAa cbda           a      a         

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  C Cd Ce  e cBa            Cde A    dD  

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER YILDIZOĞLU 13051 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,245 201,990 41 51 337 421 1758

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
216,078 227,720 50 63 282 334 1097

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
181,995 211,730 50 63 360 463 1724

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 9 4 8,00 20 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 78 52 65,00 23 74,20 75,38 76,97

Matematik aA DC dE    a a D    D       A C B      

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDdab   d   c a e  e     Cb AcB E c B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İNANÇ SEMİZ 13131 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,773 201,990 36 43 301 381 1605

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
216,025 227,720 51 64 283 335 1098

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
193,610 211,730 42 53 312 387 1481

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

Matematik-1 30 12 2 11,50 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 1 3,75 9 0,54 0,62 7,16

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 9 1 8,75 22 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 70 26 63,50 23 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1                          D    e     B CA

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Matematik AEcD AE     C       DB        C         

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  C   eaDB    dC    de          A     edB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KIZIL 13171 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,285 201,990 31 38 276 350 1516

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
289,150 227,720 18 22 105 110 419

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
200,030 211,730 36 45 273 338 1339

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 10 1 9,75 33

Geometri 10 5 3 4,25 43

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 30 9 1 8,75 29 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 15 1 14,75 37 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 9 1 8,75 63 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 8 0 8,00 62 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 26 4 25,00 63 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 107 31 99,25 35 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEDCCAEB                    eBCAB EE   

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCBABD   d EBCABDDB     CbeADBCEBAEd 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ŞAKAR 3040 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,835 201,990 54 67 384 472 1897

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
230,778 227,720 45 55 230 264 889

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
197,940 211,730 38 47 288 356 1385

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 10 1 9,75 33

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 14 2 13,50 34 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 76 32 68,00 24 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAECD      aD   DB   B  A   d       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cCDda  b   d BC d  dB      b CeA B  EeEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL BULUT 13137 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,863 201,990 14 20 212 275 1227

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
297,485 227,720 14 18 89 92 351

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
232,503 211,730 17 21 148 172 710

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 5 13 1,75 9

Matematik-2 30 19 10 16,50 55 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 26 11 23,25 58 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 5 7 3,25 25 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 16 19 11,25 28 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 119 65 102,75 37 74,20 75,38 76,97

Matematik eEDDCAaCcEa aaEEDCAaeBEbABDcABC BBECADc 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECeCecCD   dDeaAcaDBdEadb DbeaCADe eEedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ERGÜL 13057 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,480 201,990 68 83 453 623 2234

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
217,350 227,720 49 61 279 328 1073

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
167,455 211,730 60 74 421 562 2017

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20

Matematik-1 30 8 2 7,50 25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 30 10 9 7,75 26 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 12 9 9,75 24 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 4 5 2,75 21 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 65 53 51,75 18 74,20 75,38 76,97

Matematik  eEb  daecEa  a DB DdDCA  BD     BD     

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CE  C   D dDe c aABDDd a b  be  e E e   

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN 17015 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,956 201,990 42 52 338 422 1764

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
233,463 227,720 40 50 220 252 858

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
200,457 211,730 35 44 270 334 1330

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,24 56

Tarih-1 5 3 1 2,92 58

Coğrafya-1 5 3 1 2,82 56

Felsefe 5 3 1 2,32 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,69 74

TYT Sosyal 20 13 3 11,75 59

Matematik-1 30 13 3 11,93 40

Geometri 10 2 0 1,76 18

TYT Matematik 40 15 4 13,69 34

Fizik 7 2 2 1,07 15

Kimya 7 2 2 1,35 19

Biyoloji 6 1 3 0,31 5

TYT Fen 20 4 7 2,73 14

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 17 2 16,50 41 13,97 14,43 10,70

Toplam: 280 74 27 66,91 24 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDeCAE DE B    DC   B      A C B E  aE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR BALCI 13035 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,910 201,990 32 39 278 354 1522

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
283,168 227,720 22 26 118 123 465

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
218,400 211,730 26 32 206 242 968

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 20 1 19,75 66

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 3 15 -0,75 -4

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 25 7 23,25 58 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 3 5 1,75 13 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 108 57 93,75 33 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDaAECbE d    De bDBc ABDAABCABdECADE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri bCDCBcdDe eEDcC dBaBace    bbaCAcceAEDdB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKYILMAZ 13033 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,140 201,990 27 33 254 326 1437

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
283,163 227,720 23 27 119 124 466

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
220,350 211,730 24 30 203 235 940

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 12 7 10,25 34

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 17 8 15,00 50 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 23 9 20,75 52 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 3 7 1,25 10 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 108 56 94,00 34 74,20 75,38 76,97

Matematik AEbDCAEdDE BbC EDdAC dbD Be AcC BB dADE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri EaDbc CD CBEDdCAc bBebe  dabAdaAcdBdE aB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA GÜRBOĞA 13173 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,065 201,990 29 36 268 342 1493

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
323,525 227,720 9 12 57 58 220

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
247,385 211,730 9 13 105 120 480

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 21 4 20,00 67

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 36 2 35,50 89 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 119 50 106,50 38 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEDeCAEBDE ECCEDBc ADCACABDBABCABDEEDCA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECeCBc Dcd B   deBD B e cA beAcebEdbEB 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH SARUHAN 13170 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
120,210 201,990 78 95 495 671 2382

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
186,398 227,720 65 81 377 484 1633

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
124,310 211,730 75 92 488 664 2364

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 17 1,75 4

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Matematik-2 30 6 10 3,50 12 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 10 11 7,25 18 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 6 1 5,75 44 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 15 5 13,75 34 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 40 43 29,25 10 74,20 75,38 76,97

Matematik cc De  Caa c    DCAbeccD      CABB   e  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  Ceb  b  CBED CA   B   CDAaC C A e  E   

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇOBAN 13162 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,946 201,990 38 46 319 401 1699

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
232,983 227,720 41 51 222 254 863

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
183,082 211,730 48 61 356 456 1697

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,24 56

Tarih-1 5 3 1 2,92 58

Coğrafya-1 5 3 1 2,82 56

Felsefe 5 3 1 2,32 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,69 74

TYT Sosyal 20 13 3 11,75 59

Matematik-1 30 13 3 11,93 40

Geometri 10 2 0 1,76 18

TYT Matematik 40 15 4 13,69 34

Fizik 7 2 2 1,07 15

Kimya 7 2 2 1,35 19

Biyoloji 6 1 3 0,31 5

TYT Fen 20 4 7 2,73 14

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,15 0,14 1,09

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,12 0,18 1,23

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,43

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,04 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,01 0,07 0,76

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,32 0,47 4,00

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 12 2 11,50 29 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 6 7 4,25 30 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 80 40 69,66 25 74,20 75,38 76,97

Sosyal-2                      E                  

Cevap Anahtarı B ADECCEBEBEDABDAABCCEDEAACCCBCBDDCCDCEBCA

Matematik D  DCCAac           AD         C  D E CA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri aECbeac aBdDBCEd  d        C  Ac eEd  d 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇİFÇİ 13019 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,963 201,990 73 89 482 657 2343

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
146,693 227,720 76 93 483 658 2325

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
132,258 211,730 74 91 483 659 2347

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 2 1 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 3 21 -2,25 -6 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 35 55 21,25 8 74,20 75,38 76,97

Matematik  Aceb         e b                       

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri e b eee  ec e       b  e e bCbdaeeEebaBe

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
METE SEVER 13132 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,225 201,990 51 64 378 465 1857

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
210,930 227,720 54 67 296 355 1158

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
179,920 211,730 51 64 374 479 1773

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 12 1 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 8 1 7,75 19 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 61 19 56,25 20 74,20 75,38 76,97

Matematik DeED CAE             D         C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C     c D                  e  b         

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
NADİR TÜRETKEN 13046 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,738 201,990 50 63 375 461 1847

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
231,683 227,720 44 54 228 260 877

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
184,613 211,730 47 60 350 448 1667

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 17 4 16,00 53

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 30 11 11 8,25 28 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 15 14 11,50 29 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 83 67 66,25 24 74,20 75,38 76,97

Matematik eEbDCAEC dda dbdD   cBdbAB  A CbBdEe D  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCBeaa C dce cdB cB dd   b eaAa   E  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN ALPTEKİN 17002 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,983 201,990 8 12 163 215 971

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
345,963 227,720 5 7 37 38 151

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
258,943 211,730 5 7 75 88 360

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85

Matematik-1 30 23 2 22,50 75

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 31 3 30,25 76 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 7 3 6,25 48 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 135 29 127,75 46 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEDCCAEe   ECCEDBED DeA  BDBABCABDEEDCe

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEbDCB eDBc B EBCABb B e Dda  ADdCE  EBc

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ TEKGÜL 13028 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,170 201,990 3 4 123 168 786

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
345,353 227,720 6 8 38 39 152

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
269,135 211,730 3 4 58 66 272

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 23 1 22,75 76

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 29 1 28,75 72 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 7 5 5,75 44 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 20 17 15,75 39 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 140 36 131,00 47 74,20 75,38 76,97

Matematik AEcDCAEC EBBC  ED ACDBE ABD A CAB  CADE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCcceDB ecDeCdE DcBECdDdadebCADd dEDdB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGENUR MENTEŞ 13029 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,448 201,990 26 32 253 325 1435

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
283,160 227,720 24 28 120 125 467

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
239,443 211,730 16 20 131 150 583

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 25 2 24,50 61 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 5 3 4,25 11 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 97 24 91,00 33 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAE DE BCC EDC CcBEDABD   C a    DE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECD  e     d Be     B                   

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA TURAN 13150 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,453 201,990 71 87 471 644 2314

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
190,973 227,720 61 77 363 458 1534

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
152,185 211,730 69 85 455 624 2233

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 2 5 0,75 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 0,54 0,62 7,16

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 10 6 8,50 21 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 48 34 39,50 14 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1  a                                      

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Matematik  A b aecB   E a aB   D       ABC B     A

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri b CD                          d  e  c   

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 0 0 0
Şiirde Tema 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Cümlede Kavramlar 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP İZİDOĞRU 13157 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,043 201,990 49 61 372 458 1842

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
219,675 227,720 47 59 273 319 1050

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
189,108 211,730 44 56 332 414 1568

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28

Matematik-1 30 16 2 15,50 52

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 12 7 10,25 26 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 70 35 61,25 22 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAc  E db  aDC   BE   e      d    Eb

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cCDC c              e     c    A e bE be

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA CAN KAYNAK 13112 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
273,125 201,990 1 1 25 32 212

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
393,328 227,720 1 1 17 18 61

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
331,803 211,730 1 1 11 12 23

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 26 0 26,00 87

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,13 1,14

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,03 0,03 2,34

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 0,18 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,20 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 0 13,00 33 0,54 0,62 7,16

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,15 0,14 1,09

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,12 0,18 1,23

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,02 0,04 0,43

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,04 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,01 0,07 0,76

Sosyal-2 40 4 1 3,75 9 0,32 0,47 4,00

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 36 2 35,50 89 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 7 3 6,25 48 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 182 25 175,75 63 74,20 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1                         CABEED CDBA  BEC

Cevap Anahtarı B ACCBEDBABCABEABABCEEDECBCABEEDACDBACDBEC

Sosyal-2       B B D   cA                        

Cevap Anahtarı B ADECCEBEBEDABDAABCCEDEAACCCBCBDDCCDCEBCA

Matematik DAEDeCAEBDEBECCEDBEDADdACAB  ABCABDEEDCA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCeABDBcDBCaBCABDaBEd   CCAADdCEBAcBD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 0 0 0
Şiirde Tema 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Cümlede Kavramlar 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET FURKAN TOSUN 13032 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,188 201,990 22 28 241 311 1354

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
247,895 227,720 37 44 190 210 718

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
202,648 211,730 34 43 260 319 1290

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 14 8 12,00 40

Geometri 10 3 3 2,25 23

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 9 11 6,25 31

Matematik-2 30 10 10 7,50 25 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 12 12 9,00 23 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 6 0,50 4 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 15 19 10,25 26 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 100 66 83,50 30 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAaaDE a  ba e b Bc Aa  e C Bd     c

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDbaeCDcdBE ebba DBecb    bAdaADedAEcaB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UZUN 13014 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,838 201,990 61 74 408 498 2036

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
181,628 227,720 69 85 399 521 1802

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
156,273 211,730 67 83 447 609 2193

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 52 27 45,25 16 74,20 75,38 76,97

Matematik  e  e Aa                        b       

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C                             Ac  E     

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF İLTER 13109 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,990 201,990 59 72 402 492 2014

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
204,795 227,720 56 69 316 386 1245

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
172,060 211,730 57 71 403 530 1939

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 16 6 14,50 48

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 12 0,00 0

Matematik-2 30 8 10 5,50 18 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 10 11 7,25 18 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 68 60 53,00 19 74,20 75,38 76,97

Matematik A eDCAEb d a   aDd CeB b    beC Bd      

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cCeCBeda                     addc deE  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KURNAZ 13015 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,930 201,990 46 57 343 427 1769

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
263,813 227,720 30 35 155 168 588

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
199,740 211,730 37 46 274 339 1342

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 9 2 8,50 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 14 6 12,50 42 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 19 8 17,00 43 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 12 7 10,25 26 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 86 33 77,75 28 74,20 75,38 76,97

Matematik AEbDdAECD    b EDCAbDBE   b  aC B  aADbD

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECD  eCaa  EDBCe    BECd             Daa

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY AŞIK 13071 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,553 201,990 7 11 160 212 956

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
346,123 227,720 4 6 36 37 150

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
258,838 211,730 6 8 76 89 361

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 7 12 4,00 20

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 29 5 27,75 69 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 7 4 6,00 46 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 138 45 126,75 45 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEDCCdEdDEBECCEDB  ADb CAB  AdCABDEE bA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDdBA DcEDB E CABbaBEC cdadeAacCEdAEBb

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SOFUOĞLU 13080 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,938 201,990 11 15 176 236 1055

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
300,503 227,720 13 17 85 88 338

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
243,638 211,730 13 17 118 136 526

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 24 1 23,75 79

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 26 2 25,50 64 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 117 36 108,00 39 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEDCCdEBDE E d DBE  DCA     ABC BDEEDC 

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEC C cc      d dABb a e    C dDBdEd   b

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇAKIR 13075 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,238 201,990 72 88 477 651 2331

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
178,728 227,720 70 86 411 546 1919

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
148,153 211,730 71 87 464 639 2276

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 5 4 4,00 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 5 12 2,00 10

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 7 9 4,75 12 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 1 10 -1,50 -12 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 6 21 0,75 2 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 50 72 32,00 11 74,20 75,38 76,97

Matematik b D CAEd   e    a  daB    D  ea  B    b 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri Ee CccaeaCBE ca a   a e    aeded  eecedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KAVUT 13002 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,915 201,990 13 19 206 269 1204

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
289,470 227,720 17 21 103 108 415

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
229,425 211,730 18 24 158 183 766

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 17 1 16,75 56

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 24 4 23,00 58 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 105 27 98,25 35 74,20 75,38 76,97

Matematik AEDDCAE    ed EEDCA DBc   DcA C BBECADE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  C Cc         CdE eBB        ddAc  cE  e

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ŞEŞEN 13168 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,240 201,990 34 41 294 372 1574

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
258,653 227,720 32 37 163 181 621

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
218,070 211,730 28 34 208 244 976

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 23 6 21,50 54 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 91 40 81,00 29 74,20 75,38 76,97

Matematik AEbDCAEbeE BCC EDC   BEe B  A CABB a DEb

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cCe      e c B             b C d debE   

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA YILDIRIM 13050 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,048 201,990 6 9 152 200 890

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
338,245 227,720 8 10 46 47 173

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
247,513 211,730 8 12 104 119 478

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 23 5 21,75 73

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 25 5 23,75 59 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 143 42 132,50 47 74,20 75,38 76,97

Matematik AEaDCAEeDE   C bD A  B   BDAABCcBdECADED

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECeCBAeDaCBdbBCAdaDBBECaDdDCACCADBBAEbEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER BENGİER 13129 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
117,993 201,990 79 96 497 673 2387

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
140,265 227,720 77 94 492 668 2361

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
115,073 211,730 79 96 496 672 2382

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 18 4,50 11

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9

Matematik-1 30 3 6 1,50 5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6

Matematik-2 30 3 8 1,00 3 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 5 8 3,00 8 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 3 18 -1,50 -4 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 24 64 8,00 3 74,20 75,38 76,97

Matematik bc a A    Bdb d b    e     A  C     A   

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cbcbcb ac  EcdaAdc B  b  d  d  d  c     

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCAN NAZLI 13116 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,695 201,990 57 70 395 485 1998

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
211,798 227,720 53 66 292 349 1145

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
171,405 211,730 59 73 406 539 1956

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 11 13 7,75 26

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 13 7,75 19

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 4 13 0,75 4

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 6 5 4,75 12 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 71 61 55,75 20 74,20 75,38 76,97

Matematik eEDc AE    B    c       Ac          e   

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri EC CB e B  Ecda EcD   e b a  e Ac  eae B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YÜREK 13010 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,875 201,990 2 3 118 162 765

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
353,510 227,720 2 3 29 30 131

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
270,205 211,730 2 3 55 62 264

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

Matematik-1 30 23 1 22,75 76

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 29 2 28,50 71 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 10 1 9,75 70 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 5 4 4,00 31 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 142 23 136,25 49 74,20 75,38 76,97

Matematik DAEDCCAEBDE ECCEDBcDADe C    A C BDEE CA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CECDCBA DBdD  cBCbdDDB e    CAAccdEcAEB 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 13076 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,020 201,990 10 14 168 224 1017

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
315,835 227,720 11 15 67 69 263

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
245,095 211,730 11 15 110 128 504

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 25 4 24,00 60 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 2 4 1,00 8 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 18 14 14,50 36 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 125 38 115,50 41 74,20 75,38 76,97

Matematik AEbDbAECDE BC  ED  CDBc AB  A C B ECADEc

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCBeCDcCBcDdCeE ade      CAa ADBecEbdd

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇALIŞKAN 13138 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,288 201,990 63 76 430 598 2180

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
185,313 227,720 66 82 383 493 1658

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
159,913 211,730 65 81 442 594 2147

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 4 4 3,00 8 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 51 25 44,75 16 74,20 75,38 76,97

Matematik  AaD  Aad            D         e        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C  Daae   d                   A       B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE DOĞRU 13151 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,375 201,990 74 90 484 660 2347

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
166,598 227,720 72 88 445 614 2149

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
143,815 211,730 73 89 469 645 2301

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 5 2 4,50 11 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 2 8 0,00 0 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 37 40 27,00 10 74,20 75,38 76,97

Matematik d D  A     B        cB    D             

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri cbDCdcec   d e               e A a c    

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YALÇIN 13058 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,353 201,990 75 92 488 664 2357

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
183,648 227,720 68 84 390 505 1711

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
144,863 211,730 72 88 468 644 2294

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 9 13 5,75 14 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 3 1 2,75 21 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 47 52 34,00 12 74,20 75,38 76,97

Matematik AED C   bd   a  DC ebd b  e ABecd Ebe   

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECeC ddDd    eC     BE d    eC A   eEedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 2 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER TAN 13025 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,308 201,990 18 24 224 290 1267

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
190,855 227,720 62 78 364 460 1538

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
164,295 211,730 63 78 430 577 2073

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 79 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 9 9 6,75 23

Geometri 10 4 4 3,00 30

TYT Matematik 40 13 13 9,75 24

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 5 14 1,50 8

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,15 0,14 1,09

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 0,12 0,18 1,23

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,02 0,04 0,43

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,01 0,04 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,01 0,07 0,76

Sosyal-2 40 8 3 7,25 18 0,32 0,47 4,00

Matematik-2 30 5 16 1,00 3 10,77 11,18 9,02

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 3,20 3,25 2,06

Matematik 40 5 21 -0,25 -1 13,97 14,43 10,70

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,65 3,58 2,23

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 1,60 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,89 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 11 19 6,25 16 8,14 8,09 5,56

Toplam: 280 82 85 60,75 22 74,20 75,38 76,97

Sosyal-2            BDEeC D       aBCcC          

Cevap Anahtarı A CCEADEBEDBEBDEACEDABCAACACBCBCDDCCBDCACE

Matematik ebeaCAE c  c ebc   ebBdceB  dc    ce ede

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri dCedcAdDeC Ebda bcbaBd    b  eCA cBdE dB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KUZEY 13172 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,628 201,990 15 91 487 663 2356

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
158,048 227,720 15 90 472 646 2249

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
137,493 211,730 15 90 479 655 2333

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 5 4,75 12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15

Matematik-1 30 13 3 12,25 41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 4 4 3,00 8 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 30 26 23,50 8 82,56 75,38 76,97

Matematik  A D  AEa     a    b           e        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C b bcda             a      dbA     c B 

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 13055 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,956 201,990 10 52 338 422 1764

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
272,723 227,720 5 33 137 146 527

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
216,442 211,730 6 35 216 253 1008

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,24 56

Tarih-1 5 3 1 2,92 58

Coğrafya-1 5 3 1 2,82 56

Felsefe 5 3 1 2,32 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,69 74

TYT Sosyal 20 13 3 11,75 59

Matematik-1 30 13 3 11,93 40

Geometri 10 2 0 1,76 18

TYT Matematik 40 15 4 13,69 34

Fizik 7 2 2 1,07 15

Kimya 7 2 2 1,35 19

Biyoloji 6 1 3 0,31 5

TYT Fen 20 4 7 2,73 14

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 25 2 24,50 61 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 98 40 87,66 31 82,56 75,38 76,97

Matematik A DDCAaC EBBC  bD   DBEDABD A C B E ADE 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDe cde C bcdCdEB Ba      CbdCAcB bEDEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE EGEM BALCI 13105 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,758 201,990 11 58 346 430 1773

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
246,163 227,720 8 46 192 213 737

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
205,813 211,730 8 42 251 306 1231

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 15 2 14,50 48

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 18 6 16,50 41 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 3 0 3,00 23 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 9 9 6,75 17 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 84 42 73,50 26 82,56 75,38 76,97

Matematik DAED C EB E EC  bBEaAD  e BedA C e  E   

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEaeb e         C B  B     a  AcB Ecb Be

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EFECAN ÖZDEMİR 13166 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,968 201,990 14 86 467 639 2303

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
216,685 227,720 12 62 281 331 1088

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
188,468 211,730 12 58 337 419 1581

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 0 0,00 0

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19

Matematik-1 30 21 2 20,50 68

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 22 5 20,75 52 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 4 16 0,00 0 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 59 33 50,75 18 82,56 75,38 76,97

Matematik AEDDCA C   dC EEDaAeDBa AB  ABC B   ADd 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri bCeb bee     dd d   d      b aC cB bE de

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ARAS 49 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
269,270 201,990 1 2 34 41 238

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
228,980 227,720 10 56 239 274 914

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
232,273 211,730 5 22 150 174 717

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,08 0,13 1,14

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 0,02 0,03 2,34

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 0,52 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,12 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 0,73 0,62 7,16

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,10 0,14 1,09

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 0,52 0,18 1,23

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,12 0,04 0,43

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,20 0,04 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,40 0,07 0,76

Sosyal-2 40 22 8 20,00 50 1,33 0,47 4,00

Matematik-2 30 9 0 9,00 30 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 10 1 9,75 24 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 3 3 2,25 6 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 108 36 99,00 35 82,56 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 abBAe E         e    e bEDeCD CABE  BaC 

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Sosyal-2 CCb acd eBcBDEeCE  BCA   eBCBCD   BDCACE

Cevap Anahtarı A CCEADEBEDBEBDEACEDABCAACACBCBCDDCCBDCACE

Matematik AEDDCAE D  B                  C a       

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  CDCcc e                                

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE PEHLİVAN 13043 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,385 201,990 6 34 258 330 1461

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
249,898 227,720 7 40 181 201 701

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
210,540 211,730 7 39 234 278 1134

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 7 1,25 6

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 14 6 12,50 31 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 2 0 2,00 14 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 10 3 9,25 23 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 90 28 83,00 30 82,56 75,38 76,97

Matematik DAEDCaAEdDE E    Bc cD    Bc   C e      

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C C           E b dD B     C  A BbEB    

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÇETİN 13022 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,578 201,990 9 50 334 417 1752

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
204,258 227,720 13 70 317 388 1255

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
174,693 211,730 13 69 390 510 1874

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 16 7 14,25 48

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 7 15 3,25 11 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 8 16 4,00 10 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 74 58 59,50 21 82,56 75,38 76,97

Matematik cEbD AaCDEdd accDecbcd b    c C    b    

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECeCdeda        c           cdCAc  bE  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 2 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 2 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
M EREN ERGÜVEN 17012 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,593 201,990 3 8 150 198 881

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
331,970 227,720 3 11 54 55 195

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
260,588 211,730 2 5 72 83 340

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 32 5 30,75 77 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 15 16 11,00 28 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 135 46 123,50 44 82,56 75,38 76,97

Matematik eEbDCAEaDE  CCEEDdAeDBE ABDAABCABBECADED

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECeC  CD CeEDBd d baB e bdaC dCAad AEede

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 1 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DOĞAN 13167 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,268 201,990 7 44 307 387 1631

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
222,145 227,720 11 58 264 305 1013

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
197,623 211,730 9 50 292 361 1396

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 11 1 10,75 36

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 10 1 9,75 24 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 74 23 68,25 24 82,56 75,38 76,97

Matematik AEDDCAE    B  Ea            A           

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri bbDadb      e b E              A    E  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÇAĞLAR 13114 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,863 201,990 12 62 374 460 1846

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
250,560 227,720 6 39 180 200 697

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
196,563 211,730 10 52 301 371 1424

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

Matematik-1 30 7 6 5,50 18

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 14 3 13,25 33 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 13 17 8,75 22 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 82 49 69,75 25 82,56 75,38 76,97

Matematik AEDDCAECD      d  ACDB e      a      D  

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCc aD CeE dC E aBB     edededcddeEedB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA CAN AYDIN 13124 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,103 201,990 8 49 332 414 1741

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
234,830 227,720 9 49 215 245 843

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
189,138 211,730 11 55 330 412 1566

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 10 0 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 11 7 9,25 23 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 0 9 -2,25 -17 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 77 48 65,00 23 82,56 75,38 76,97

Matematik DAEDCCAa  E    beBEcd  de      C        

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C CeCBcc  d     CAda BE    ab dbdba eb  

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 2 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SILA CÖMERT 13118 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,698 201,990 2 5 141 188 844

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
386,725 227,720 1 2 20 21 67

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
282,213 211,730 1 2 41 46 186

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 25 4 24,00 80

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 36 1 35,75 89 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 10 2 9,50 73 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 153 35 144,25 52 82,56 75,38 76,97

Matematik DAEDCCAEBDdBECCEDBE ADCACABDBA CABDEE CA

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri CEbDCBcBDBbDBCE ddBDDBECCDACCeADdCEBcdde

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK AKTOPRAK 13073 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,838 201,990 5 17 190 252 1123

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
353,483 227,720 2 4 30 31 132

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
257,108 211,730 3 9 81 94 379

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 21 1 20,75 69

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 34 2 33,50 84 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 5 3 4,25 33 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 133 30 125,50 45 82,56 75,38 76,97

Matematik AEDDC ECDEBBCCEEDC CcBE AB AAcCABBECADED

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDCBeCDBCBcDBCeEBaBB e    CdCbA dacE  B

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 1 0 50
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Translasyon 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TURGUT EFE DAĞDELEN 13052 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,130 201,990 4 16 189 251 1118

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
320,233 227,720 4 14 66 67 241

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
251,850 211,730 4 11 94 108 431

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 23 6 21,50 72 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 31 8 29,00 73 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 7 1 6,75 48 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 3 5 1,75 13 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 128 42 117,50 42 82,56 75,38 76,97

Matematik AEDDCAECeEdBCC bDCACDBbDdBDAAeCABBEaADEc

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri ECDC cCD    D Ce  bBBde   cb CCAcBB EeEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 2 2 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 2 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE BULKOY 13127 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,023 201,990 13 78 436 605 2193

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
193,998 227,720 14 76 349 440 1459

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
160,683 211,730 14 80 439 591 2135

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 15 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 11 7 9,25 31

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 13,70 11,18 9,02

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,58 3,25 2,06

Matematik 40 9 8 7,00 18 17,28 14,43 10,70

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,72 3,58 2,23

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,93 1,65 1,12

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,83 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 8,48 8,09 5,56

Toplam: 280 63 61 47,75 17 82,56 75,38 76,97

Matematik cAEDC AEe   a d  a       e c bBC    E   

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri C CDee  a   e a b d  e      C da  E  E c

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Olayı 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM SUDE ERBİL 13169 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,113 201,990 1 80 444 613 2212

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
197,998 227,720 1 73 338 424 1384

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
167,388 211,730 1 75 423 564 2021

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 1 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 8 2 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 3 12 0,00 0

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 6,75 11,18 9,02

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,25 3,25 2,06

Matematik 40 12 8 10,00 25 10,00 14,43 10,70

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -1,00 3,58 2,23

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,75 1,65 1,12

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 0,25 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 5 20 0,00 0 0,00 8,09 5,56

Toplam: 280 62 61 46,75 17 46,75 75,38 76,97

Matematik D  Dd  E D   e  cBEbAD      d  C  DddDCb

Cevap Anahtarı B DAEDCCAEBDEBECCEDBEDADCACABDBABCABDEEDCA

Fen Bilimleri ebbeCdeebddedCd C           b dc  becdBD

Cevap Anahtarı B CECDCBABDBEDBCEBCABDDBECCDACCAADBCEBAEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 1 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Translasyon 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Olayı 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - AYT 1. Deneme (2. Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÖZTÜRK 13083 -MM

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,720 201,990 1 10 153 201 898

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

SAY
247,378 227,720 1 45 191 211 722

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

EA
231,215 211,730 1 23 152 176 736

Puanı Hesaplanan: 96 498 674 2399

Katılımlar: 1 96 498 674 2399

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 19 1 18,75 63

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 2 7 0,25 1

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,25 0,13 1,14

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 0,25 0,03 2,34

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 5,00 0,28 2,42

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,18 1,27

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 6 6,50 16 6,50 0,62 7,16

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 10,50 11,18 9,02

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 3,25 2,06

Matematik 40 13 2 12,50 31 12,50 14,43 10,70

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,75 3,58 2,23

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,00 1,65 1,12

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,00 2,86 1,82

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 6,75 8,09 5,56

Toplam: 280 97 30 89,50 32 89,50 75,38 76,97

Edebiyat-Sosyal-1 bCeAd d              CdbED C  C  E      

Cevap Anahtarı A CCBABAEDEABABCABCEEBECBDEDACDBCABECDBECA

Matematik AEDDCA C        D   bBE Aa    C       E 

Cevap Anahtarı A AEDDCAECDEBBCCEEDCACDBEDABDAABCABBECADED

Fen Bilimleri  Ce                BB      b  CAcd  EeEB

Cevap Anahtarı A ECDCBACDBCBEDBCAEBDBBECCDADCACCADBBAEDEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 2 0 1 0
Şiirde Tema 2 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 2 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 2 1 0 50
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
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