
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa YUNUSEMRE Kep Akademi Mezun Say 2024 MAESTRO ALFA TYT 11643 1292 803 99

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 26.61 8.76 24.42 3.39 0.78 3.20 2.79 0.83 2.58 2.59 1.31 2.26 3.19 0.73 3.01 0.13 0.13 0.10 11.12 4.85 9.91 3.06 2.68 2.39 2.17 1.65 1.76 1.58 2.10 1.05 56.49 23.68 50.58 268.586
1 13050 - TALHA YILDIRIM 0 / 0 31 9 28.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 30 2 29.50 7 0 7.00 7 0 7.00 4 2 3.50 94.00 18.00 89.50 398.333 353 56 26 1
2 13112 - RIZA CAN KAYNAK 0 / 0 33 7 31.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 28 7 26.25 5 2 4.50 5 1 4.75 5 1 4.75 92.00 21.00 86.75 389.167 468 67 29 2
3 13071 - SERAY AŞIK 0 / 0 38 2 37.50 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 28 7 26.25 4 2 3.50 3 3 2.25 4 2 3.50 91.00 21.00 85.75 385.833 519 71 31 3
4 17013 - AHMET KAHRAMANLAR 0 / 0 38 2 37.50 4 1 3.75 2 1 1.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 25 9 22.75 5 2 4.50 4 3 3.25 2 4 1.00 90.00 22.00 84.50 381.667 598 85 38 4
5 13076 - YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 0 / A 36 4 35.00 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 24 2 23.50 4 2 3.50 4 1 3.75 4 2 3.50 87.00 15.00 83.25 377.500 677 98 47 5
6 17002 - NİLGÜN ALPTEKİN 0 / A 29 4 28.00 4 0 4.00 4 0 4.00 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 26 2 25.50 4 2 3.50 5 2 4.50 5 1 4.75 86.00 11.00 83.25 377.500 677 98 47 5
7 49466 - TOPRAK AKTOPRAK 0 / A 28 5 26.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 30 2 29.50 5 2 4.50 6 1 5.75 4 0 4.00 86.00 15.00 82.25 374.167 769 122 56 7
8 13120 - BATUHAN KESGİN 0 / 0 36 4 35.00 5 0 5.00 3 1 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 21 3 20.25 5 1 4.75 6 1 5.75 4 2 3.50 86.00 16.00 82.00 373.333 786 125 58 8
9 13118 - SILA CÖMERT 0 / A 32 6 30.50 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 21 6 19.50 5 2 4.50 5 1 4.75 5 1 4.75 86.00 17.00 81.75 372.500 813 131 61 9

10 13010 - YİĞİT YÜREK 0 / 0 33 5 31.75 5 0 5.00 4 0 4.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 23 5 21.75 4 1 3.75 3 3 2.25 5 1 4.75 85.00 16.00 81.00 370.000 868 140 63 10
11 13091 - BUKET BATBAY 0 / 0 32 7 30.25 5 0 5.00 3 1 2.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 23 2 22.50 5 0 5.00 2 4 1.00 2 2 1.50 82.00 16.00 78.00 360.000 1143 155 68 11
12 13052 - TURGUT EFE DAĞDELEN 0 / A 32 7 30.25 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 27 10 24.50 3 3 2.25 2 0 2.00 0 0 0.00 82.00 22.00 76.50 355.000 1270 169 73 12
13 13137 - İSMAİL BULUT 0 / 0 32 8 30.00 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 23 10 20.50 6 1 5.75 4 2 3.50 2 4 1.00 83.00 27.00 76.25 354.167 1286 171 74 13
14 13002 - SUDE KAVUT 0 / 0 35 4 34.00 3 1 2.75 2 0 2.00 4 0 4.00 3 0 3.00 0 0 0.00 20 6 18.50 4 1 3.75 3 0 3.00 4 2 3.50 78.00 14.00 74.50 348.333 1458 194 80 14
15 17005 - BATURALP AYDENİZ 0 / 0 32 2 31.50 5 0 5.00 3 1 2.75 5 0 5.00 2 2 1.50 0 0 0.00 16 1 15.75 5 2 4.50 4 3 3.25 4 2 3.50 76.00 13.00 72.75 342.500 1675 216 90 15
16 13086 - HAFİZENUR AYDOĞAN 0 / 0 33 7 31.25 3 2 2.50 2 1 1.75 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 20 3 19.25 4 3 3.25 4 2 3.50 4 1 3.75 77.00 19.00 72.25 340.833 1728 220 92 16
17 13102 - BERİVAN AÇAR 0 / 0 33 6 31.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 18 3 17.25 3 2 2.50 2 4 1.00 3 3 2.25 77.00 19.00 72.25 340.833 1728 220 92 16
18 13065 - ALPTUĞ GÜRDİL 0 / 0 30 8 28.00 4 1 3.75 3 0 3.00 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 22 8 20.00 5 1 4.75 3 1 2.75 4 1 3.75 77.00 21.00 71.75 339.167 1797 233 98 18
19 17008 - EMİR ÖZTÜRK 0 / 0 29 11 26.25 5 0 5.00 4 0 4.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 22 7 20.25 3 2 2.50 3 2 2.50 4 2 3.50 78.00 26.00 71.50 338.333 1839 244 103 19
20 13066 - HASAN ARDA UZUN 0 / 0 34 4 33.00 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 19 3 18.25 5 2 4.50 2 3 1.25 0 4 -1.00 76.00 19.00 71.25 337.500 1877 252 106 20
21 13080 - SERRA SOFUOĞLU 0 / A 32 5 30.75 4 1 3.75 0 5 -1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 22 2 21.50 5 0 5.00 3 1 2.75 3 2 2.50 75.00 19.00 70.25 334.167 1989 267 114 21
22 13028 - OĞUZ TEKGÜL 0 / A 25 15 21.25 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 19 14 15.50 5 2 4.50 5 1 4.75 4 2 3.50 78.00 34.00 69.50 331.667 2093 284 125 22
23 13083 - ECRİN ÖZTÜRK 0 / 0 31 6 29.50 5 0 5.00 2 0 2.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 14 3 13.25 4 1 3.75 2 1 1.75 3 3 2.25 71.00 14.00 67.50 325.000 2351 327 143 23
24 13006 - ÇİĞDEM DOĞAN 0 / 0 31 9 28.75 4 1 3.75 3 0 3.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 17 3 16.25 4 2 3.50 4 2 3.50 2 1 1.75 72.00 18.00 67.50 325.000 2351 327 143 23
25 13061 - AYŞENUR TAŞDEMİR 0 / 0 32 7 30.25 5 0 5.00 4 1 3.75 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 14 3 13.25 4 3 3.25 2 2 1.50 3 2 2.50 71.00 20.00 66.00 320.000 2609 359 156 25
26 16006 - SENA DOĞAN 0 / 0 34 5 32.75 5 0 5.00 2 0 2.00 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 18 8 16.00 3 4 2.00 2 3 1.25 1 0 1.00 71.00 23.00 65.25 317.500 2715 371 163 26
27 12345 - KAĞAN AKYILMAZ 0 / 0 29 9 26.75 5 0 5.00 3 1 2.75 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 17 12 14.00 1 5 -0.25 7 0 7.00 3 3 2.25 72.00 32.00 64.00 313.333 2968 390 173 27
28 13038 - GÜLSÜM KESKE 0 / 0 31 7 29.25 3 2 2.50 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 13 6 11.50 7 0 7.00 3 3 2.25 2 3 1.25 70.00 25.00 63.75 312.500 3017 394 175 28
29 0 - LEYLA GÜRBOĞA 0 / 0 27 10 24.50 5 0 5.00 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 20 6 18.50 4 3 3.25 3 2 2.50 2 4 1.00 71.00 29.00 63.75 312.500 3017 394 175 28
30 13017 - CEYDA KOTLUCA 0 / 0 31 8 29.00 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 17 4 16.00 3 4 2.00 3 2 2.50 3 3 2.25 70.00 27.00 63.25 310.833 3094 403 179 30
31 17006 - EDA NAZ DEMİRBAĞ 0 / 0 32 8 30.00 1 2 0.50 2 1 1.75 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 17 2 16.50 4 2 3.50 2 1 1.75 2 2 1.50 68.00 19.00 63.25 310.833 3094 403 179 30
32 9331 - ENES BATIN GÜLEC 0 / 0 31 8 29.00 3 2 2.50 2 1 1.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 17 3 16.25 3 1 2.75 2 1 1.75 2 3 1.25 68.00 21.00 62.75 309.167 3178 413 185 32
33 13124 - RIZA CAN AYDIN 0 / A 33 3 32.25 4 1 3.75 3 0 3.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 10 1 9.75 5 2 4.50 3 0 3.00 0 4 -1.00 66.00 13.00 62.75 309.167 3178 413 185 32
34 49 - EMRE ARAS 0 / A 29 9 26.75 5 0 5.00 4 0 4.00 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 16 7 14.25 3 2 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 67.00 18.00 62.50 308.333 3227 418 188 34
35 13055 - ATİKE SUDE ELDEYMEZ 0 / A 30 9 27.75 3 2 2.50 3 1 2.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 17 8 15.00 3 2 2.50 3 3 2.25 3 2 2.50 69.00 30.00 61.50 305.000 3421 444 203 35
36 13029 - ÖZGENUR MENTEŞ 0 / 0 32 4 31.00 5 0 5.00 3 0 3.00 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 11 3 10.25 3 2 2.50 2 0 2.00 1 0 1.00 64.00 10.00 61.50 305.000 3421 444 203 35
37 13043 - EMRE PEHLİVAN 0 / A 32 6 30.50 4 0 4.00 2 1 1.75 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 12 3 11.25 2 1 1.75 2 2 1.50 0 2 -0.50 62.00 16.00 58.00 293.333 4056 499 234 37
38 13167 - MERT DOĞAN 0 / A 31 8 29.00 5 0 5.00 2 2 1.50 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 12 4 11.00 2 1 1.75 2 1 1.75 0 2 -0.50 62.00 18.00 57.50 291.667 4178 512 241 38
39 0 - BEYZANUR AYDIN 0 / 0 31 8 29.00 5 0 5.00 2 0 2.00 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 9 9 6.75 2 3 1.25 4 2 3.50 5 1 4.75 63.00 27.00 56.25 287.500 4550 547 265 39
40 13116 - UĞURCAN NAZLI 0 / 0 33 5 31.75 5 0 5.00 2 2 1.50 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 9 6 7.50 3 4 2.00 3 0 3.00 1 5 -0.25 62.00 25.00 55.75 285.833 4696 555 270 40
41 13109 - SEDEF İLTER 0 / 0 26 6 24.50 4 0 4.00 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 12 4 11.00 4 3 3.25 0 3 -0.75 4 2 3.50 60.00 21.00 54.75 282.500 4989 579 284 41
42 0 - GÖKALP AYDIN 0 / 0 30 7 28.25 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 3 0 3.00 0 0 0.00 8 3 7.25 3 3 2.25 0 5 -1.25 3 3 2.25 60.00 22.00 54.50 281.667 5086 587 290 42
43 13032 - SAMET FURKAN TOSUN 0 / 0 27 13 23.75 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 12 14 8.50 3 4 2.00 2 5 0.75 4 2 3.50 64.00 42.00 53.50 278.333 5334 607 301 43
44 13105 - AYŞE EGEM BALCI 0 / A 30 7 28.25 4 0 4.00 2 2 1.50 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 10 3 9.25 4 2 3.50 1 3 0.25 1 4 0.00 59.00 22.00 53.50 278.333 5334 607 301 43
45 13051 - İLKER YILDIZOĞLU 0 / 0 33 6 31.50 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 6 7 4.25 2 5 0.75 2 4 1.00 2 4 1.00 61.00 30.00 53.50 278.333 5334 607 301 43
46 13162 - MERT ÇOBAN 0 / 0 27 3 26.25 5 0 5.00 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 7 5 5.75 4 3 3.25 2 3 1.25 3 1 2.75 58.00 19.00 53.25 277.500 5378 615 305 46
47 13131 - İNANÇ SEMİZ 0 / 0 33 4 32.00 3 1 2.75 2 1 1.75 2 0 2.00 3 0 3.00 0 0 0.00 12 2 11.50 0 2 -0.50 1 3 0.25 0 0 0.00 56.00 13.00 52.75 275.833 5512 626 313 47
48 13122 - DEMİRHAN KAYA 0 / 0 24 12 21.00 4 1 3.75 3 0 3.00 2 0 2.00 2 2 1.50 0 0 0.00 14 6 12.50 5 2 4.50 2 1 1.75 0 1 -0.25 56.00 25.00 49.75 265.833 6289 673 349 48
49 13132 - METE SEVER 0 / 0 31 6 29.50 3 2 2.50 2 1 1.75 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 10 4 9.00 1 4 0.00 2 0 2.00 1 0 1.00 55.00 21.00 49.75 265.833 6289 673 349 48
50 13114 - METİN ÇAĞLAR 0 / A 25 13 21.75 5 0 5.00 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 9 7 7.25 6 1 5.75 1 2 0.50 1 4 0.00 57.00 30.00 49.50 265.000 6354 688 359 50
51 13009 - EMİN PALA 0 / 0 22 11 19.25 4 1 3.75 2 0 2.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 17 10 14.50 2 4 1.00 3 2 2.50 0 4 -1.00 58.00 34.00 49.50 265.000 6354 688 359 50
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TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 26.61 8.76 24.42 3.39 0.78 3.20 2.79 0.83 2.58 2.59 1.31 2.26 3.19 0.73 3.01 0.13 0.13 0.10 11.12 4.85 9.91 3.06 2.68 2.39 2.17 1.65 1.76 1.58 2.10 1.05 56.49 23.68 50.58 268.586
52 13014 - SAMET UZUN 0 / 0 29 8 27.00 4 1 3.75 3 0 3.00 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 4 1 3.75 4 3 3.25 2 1 1.75 1 3 0.25 53.00 20.00 48.00 260.000 6685 720 381 52
53 13037 - FATMA NUR İÇYER 0 / 0 27 7 25.25 5 0 5.00 2 0 2.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 6 2 5.50 2 2 1.50 2 2 1.50 1 3 0.25 52.00 16.00 48.00 260.000 6685 720 381 52
54 13022 - KAĞAN ÇETİN 0 / A 25 12 22.00 5 0 5.00 4 0 4.00 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 6 14 2.50 3 3 2.25 3 1 2.75 3 2 2.50 56.00 33.00 47.75 259.167 6755 728 387 54
55 13090 - AHMET SAİT KARAOĞLU 0 / 0 31 6 29.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.50 6 1 5.75 1 2 0.50 0 4 -1.00 53.00 21.00 47.75 259.167 6755 728 387 54
56 13031 - ARDA TERZİ 0 / 0 27 13 23.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 10 12 7.00 4 3 3.25 2 4 1.00 0 5 -1.25 58.00 42.00 47.50 258.333 6832 737 392 56
57 13046 - NADİR TÜRETKEN 0 / A 24 10 21.50 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 16 10 13.50 3 4 2.00 1 3 0.25 2 2 1.50 57.00 38.00 47.50 258.333 6832 737 392 56
58 13016 - HALİL EROL 0 / 0 25 9 22.75 2 0 2.00 3 1 2.75 2 1 1.75 3 0 3.00 0 0 0.00 11 6 9.50 3 3 2.25 3 1 2.75 0 1 -0.25 52.00 22.00 46.50 255.000 7077 763 409 58
59 13125 - BUSE YAŞR 0 / 0 34 4 33.00 4 0 4.00 2 1 1.75 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 3 1.25 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 50.00 16.00 46.00 253.333 7202 776 417 59
60 0 - DERİN SABANCIOĞLU 0 / 0 25 10 22.50 3 1 2.75 3 0 3.00 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 10 2 9.50 1 1 0.75 1 2 0.50 0 0 0.00 50.00 17.00 45.75 252.500 7276 779 419 60
61 13025 - ZAFER TAN 0 / 0 20 18 15.50 4 1 3.75 2 1 1.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 12 10 9.50 4 3 3.25 3 3 2.25 3 2 2.50 55.00 40.00 45.00 250.000 7439 795 433 61
62 13098 - AYBERK KAYA 0 / D 29 11 26.25 5 0 5.00 1 3 0.25 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 6 4 5.00 2 1 1.75 1 2 0.50 1 2 0.50 51.00 25.00 44.75 249.167 7493 802 437 62
63 13081 - EREN ÖZÇİFTÇİ 0 / 0 32 5 30.75 5 0 5.00 2 0 2.00 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 2 5 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 48.00 15.00 44.25 247.500 7623 816 446 63
64 13169 - GİZEM SUDE ERBİL 0 / E 29 9 26.75 3 2 2.50 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 5 1 4.75 2 5 0.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 50.00 24.00 44.00 246.667 7701 828 453 64
65 101 - EMİNE GÖZDE ÇEKİM 0 / 0 31 9 28.75 4 1 3.75 3 1 2.75 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 3 1 2.75 2 5 0.75 1 2 0.50 0 4 -1.00 49.00 26.00 42.50 241.667 7962 850 471 65
66 13096 - AVŞİN ÇAKAN 0 / D 18 13 14.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 17 3 16.25 4 2 3.50 3 0 3.00 2 3 1.25 48.00 23.00 42.25 240.833 8005 853 473 66
67 13127 - YAĞIZ EFE BULKOY 0 / A 27 10 24.50 4 1 3.75 3 1 2.75 2 3 1.25 2 0 2.00 0 1 -0.25 5 9 2.75 4 2 3.50 1 2 0.50 1 2 0.50 49.00 30.00 41.50 238.333 8162 862 481 67
68 13045 - BURCU EREN 0 / 0 30 7 28.25 3 2 2.50 3 1 2.75 1 3 0.25 3 0 3.00 0 0 0.00 0 6 -1.50 3 4 2.00 3 2 2.50 2 2 1.50 48.00 27.00 41.25 237.500 8204 868 485 68
69 13007 - SEDAT ARDA KOŞUN 0 / A 27 8 25.00 3 1 2.75 4 0 4.00 1 2 0.50 2 2 1.50 0 0 0.00 3 3 2.25 4 1 3.75 1 2 0.50 1 1 0.75 46.00 20.00 41.00 236.667 8245 871 487 69
70 13018 - CEREN YÜCEL 0 / 0 24 10 21.50 5 0 5.00 3 1 2.75 3 1 2.75 1 3 0.25 0 0 0.00 6 2 5.50 1 2 0.50 1 0 1.00 0 1 -0.25 44.00 20.00 39.00 230.000 8643 908 512 70
71 13015 - SEMİH KURNAZ 0 / 0 23 11 20.25 3 2 2.50 4 0 4.00 1 2 0.50 4 1 3.75 0 0 0.00 4 6 2.50 4 3 3.25 3 2 2.50 0 1 -0.25 46.00 28.00 39.00 230.000 8643 908 512 70
72 13040 - İREM ŞAKAR 0 / 0 26 14 22.50 1 3 0.25 1 1 0.75 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 8 4 7.00 3 3 2.25 2 2 1.50 1 2 0.50 47.00 32.00 39.00 230.000 8643 908 512 70
73 13058 - YUSUF YALÇIN 0 / 0 22 6 20.50 0 0 0.00 4 0 4.00 2 0 2.00 2 1 1.75 0 0 0.00 4 0 4.00 3 1 2.75 1 1 0.75 0 0 0.00 38.00 9.00 35.75 219.167 9235 1006 590 73
74 13157 - RECEP İZİDOĞRU 0 / 0 23 8 21.00 0 0 0.00 1 0 1.00 1 2 0.50 3 0 3.00 0 0 0.00 11 12 8.00 1 4 0.00 1 0 1.00 0 2 -0.50 41.00 28.00 34.00 213.333 9498 1051 622 74
75 0 - İREM KIZIL 0 / 0 21 14 17.50 3 2 2.50 3 1 2.75 1 4 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 1 3 0.25 4 3 3.25 4 2 3.50 0 5 -1.25 42.00 34.00 33.50 211.667 9585 1062 630 75
76 13075 - SILA ÇAKIR 0 / 0 27 12 24.00 2 3 1.25 3 1 2.75 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 3 6 1.50 1 6 -0.50 1 3 0.25 1 4 0.00 43.00 39.00 33.25 210.833 9633 1070 636 76
77 13138 - YUSUF ÇALIŞKAN 0 / 0 24 12 21.00 2 0 2.00 3 0 3.00 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 3 2 2.50 2 5 0.75 1 1 0.75 1 2 0.50 38.00 23.00 32.25 207.500 9789 1094 656 77
78 13072 - ALEYNA AYGÜN 0 / 0 23 14 19.50 2 2 1.50 3 2 2.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 6 2 5.50 0 0 0.00 1 1 0.75 0 2 -0.50 39.00 27.00 32.25 207.500 9789 1094 656 77
79 13057 - İSMAİL ERGÜL 0 / 0 19 9 16.75 2 2 1.50 4 0 4.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 2 2 1.50 1 3 0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 36.00 16.00 32.00 206.667 9840 1102 661 79
80 13150 - RABİA TURAN 0 / 0 23 12 20.00 2 1 1.75 4 0 4.00 2 1 1.75 3 0 3.00 2 2 1.50 1 2 0.50 1 6 -0.50 1 0 1.00 1 2 0.50 38.00 24.00 32.00 206.667 9840 1102 661 79
81 13152 - EFE UÇAR 0 / 0 18 19 13.25 5 0 5.00 2 3 1.25 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 6 3.50 2 4 1.00 2 2 1.50 0 2 -0.50 41.00 38.00 31.50 205.000 9917 1108 664 81
82 13021 - HATİCE ÇALGIN 0 / 0 16 10 13.50 4 0 4.00 2 1 1.75 1 2 0.50 2 1 1.75 0 1 -0.25 7 5 5.75 1 5 -0.25 3 1 2.75 2 4 1.00 38.00 29.00 30.75 202.500 10029 1117 670 82
83 13156 - BARKIN ERDOĞAN 0 / Z 23 15 19.25 4 1 3.75 3 0 3.00 2 3 1.25 2 3 1.25 1 4 0.00 0 4 -1.00 3 3 2.25 1 4 0.00 0 6 -1.50 38.00 39.00 28.25 194.167 10268 1138 688 83
84 13161 - GÜLSEVEN ÇETİN 0 / 0 21 4 20.00 0 0 0.00 3 0 3.00 2 0 2.00 2 3 1.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 2 5 0.75 2 1 1.75 0 4 -1.00 32.00 18.00 27.50 191.667 10330 1148 697 84
85 17004 - BAGER IŞIK 0 / A 20 9 17.75 2 2 1.50 3 0 3.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 1 5 -0.25 2 3 1.25 1 1 0.75 0 2 -0.50 32.00 22.00 26.50 188.333 10418 1156 703 85
86 13054 - GÜRBÜZ CAN KILIÇ 0 / 0 21 8 19.00 1 0 1.00 0 0 0.00 1 2 0.50 3 0 3.00 0 0 0.00 2 5 0.75 2 5 0.75 1 1 0.75 1 2 0.50 32.00 23.00 26.25 187.500 10436 1161 707 86
87 13151 - YUSUF EMRE DOĞRU 0 / 0 18 8 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.25 3 0 3.00 3 0 3.00 3 7 1.25 3 4 2.00 1 0 1.00 0 5 -1.25 30.00 27.00 23.25 177.500 10609 1185 723 87
88 13094 - HATİCE NAZ GÜNGÖR 0 / Z 18 14 14.50 1 4 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 4 3 3.25 1 3 0.25 1 5 -0.25 31.00 34.00 22.50 175.000 10652 1195 731 88
89 13005 - HAKAN TAŞDEMİR 0 / 0 20 11 17.25 1 0 1.00 2 2 1.50 1 1 0.75 3 0 3.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 7 -1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 23.00 21.25 170.833 10729 1207 740 89
90 13163 - ARDA ONAT MÜLÜS 0 / 0 19 10 16.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 3 0 3.00 2 2 1.50 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 12.00 21.00 170.000 10738 1209 741 90
91 13044 - EMRE TOZAN 0 / 0 14 13 10.75 3 2 2.50 2 2 1.50 0 4 -1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 1 1 0.75 0 4 -1.00 25.00 30.00 17.50 158.333 10911 1230 756 91
92 13170 - MELİH SARUHAN 0 / 0 12 12 9.00 0 0 0.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 9 7 7.25 3 4 2.00 0 1 -0.25 0 2 -0.50 25.00 30.00 17.50 158.333 10911 1230 756 91
93 93346 - TÜRKER BENGİER 0 / 0 9 14 5.50 0 0 0.00 4 1 3.75 1 3 0.25 1 1 0.75 0 0 0.00 5 3 4.25 3 4 2.00 1 0 1.00 0 2 -0.50 24.00 28.00 17.00 156.667 10925 1234 758 93
94 0 - İBRAHİM EGE SERİM 0 / 0 13 9 10.75 2 0 2.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 19.00 11.00 16.25 154.167 10943 1238 761 94
95 13019 - MERVE ÇİFÇİ 0 / 0 17 13 13.75 1 0 1.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 1 2 0.50 4 1 3.75 0 2 -0.50 2 4 1.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 23.00 29.00 15.75 152.500 10969 1244 766 95
96 13145 - ÖMER FARUK GÜLSEÇEN 0 / 0 16 23 10.25 1 2 0.50 3 1 2.75 1 4 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 2 3 1.25 1 5 -0.25 0 2 -0.50 1 1 0.75 26.00 43.00 15.25 150.833 10982 1249 769 96
97 13004 - BURAK TAŞDEMİR 0 / 0 14 11 11.25 0 1 -0.25 0 2 -0.50 1 0 1.00 2 3 1.25 0 1 -0.25 2 4 1.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 1 0 1.00 21.00 25.00 14.75 149.167 10998 1253 771 97
98 13172 - ALPEREN KUZEY 0 / A 7 4 6.00 4 1 3.75 2 1 1.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 11 -0.75 1 5 -0.25 1 1 0.75 1 1 0.75 20.00 24.00 14.00 146.667 11014 1259 774 98
99 1240 - FERHAT YÜMLÜ 0 / 0 12 20 7.00 2 3 1.25 4 1 3.75 0 5 -1.25 3 1 2.75 1 1 0.75 2 2 1.50 0 6 -1.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 23.00 39.00 13.25 144.167 11041 1261 775 99


