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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 23.57 11.56 20.68 2.88 1.52 2.51 2.06 1.98 1.56 3.17 1.43 2.81 3.56 1.12 3.28 0.02 0.04 0.01 15.86 4.88 14.64 2.82 1.73 2.39 3.17 1.45 2.81 2.16 1.74 1.73 59.27 27.43 52.41 274.708

Okul Ortalaması 22.21 11.94 19.22 2.61 1.45 2.25 1.93 1.88 1.46 3.15 1.16 2.86 3.58 0.89 3.36 0.03 0.01 0.03 16.52 4.38 15.43 2.86 2.15 2.32 2.97 1.26 2.66 2.08 1.88 1.61 57.92 27.00 51.17 270.556
1 12074 - AYŞEGÜL ÇİÇEK 12 / A 31 4 30.00 3 0 3.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 38 1 37.75 7 0 7.00 4 0 4.00 5 0 5.00 101.00 7.00 99.25 430.833 459 1 1 1
2 12045 - MEHMET SEMİH BULUT 12 / A 29 11 26.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 37 2 36.50 7 0 7.00 7 0 7.00 6 0 6.00 103.00 16.00 99.00 430.000 475 2 2 2
3 12016 - ZEYNEP TOSUN 12 / A 36 4 35.00 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 33 6 31.50 4 3 3.25 5 2 4.50 6 0 6.00 100.00 19.00 95.25 417.500 682 4 3 3
4 12107 - ÖMER ARDA BAYSAL 12 / 0 34 6 32.50 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 34 6 32.50 7 0 7.00 4 3 3.25 5 1 4.75 99.00 21.00 93.75 412.500 744 5 4 4
5 12101 - HÜSNİYE KARAGÖZ 12 / A 34 6 32.50 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 32 4 31.00 5 1 4.75 5 2 4.50 4 2 3.50 98.00 17.00 93.75 412.500 744 5 4 4
6 12194 - MERT KOCAGÖBEK 12 / M 29 7 27.25 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 34 1 33.75 6 1 5.75 7 0 7.00 3 3 2.25 96.00 15.00 92.25 407.500 835 7 6 6
7 12184 - CEYLİN KAHRAMAN 12 / A 27 4 26.00 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 35 3 34.25 6 1 5.75 7 0 7.00 4 2 3.50 95.00 14.00 91.50 405.000 853 9 7 7
8 12041 - PELİN ÖZTÜRK 12 / A 35 5 33.75 2 2 1.50 0 5 -1.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 38 1 37.75 4 3 3.25 4 0 4.00 4 2 3.50 96.00 19.00 91.25 404.167 861 10 8 8
9 12007 - KAĞAN YORULMAZ 12 / K 31 4 30.00 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 30 7 28.25 5 2 4.50 6 0 6.00 6 0 6.00 94.00 16.00 90.00 400.000 927 11 9 9

10 12059 - CEYLİN YÜCEL 12 / A 31 9 28.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 30 2 29.50 7 0 7.00 6 0 6.00 5 1 4.75 94.00 17.00 89.75 399.167 964 12 10 10
11 12028 - ONUR KULAN 12 / A 31 9 28.75 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 33 4 32.00 6 1 5.75 7 0 7.00 5 1 4.75 95.00 22.00 89.50 398.333 967 13 11 11
12 6810 - ENES SARGIN 12 / A 32 8 30.00 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 31 4 30.00 6 1 5.75 4 2 3.50 6 0 6.00 94.00 20.00 89.00 396.667 979 14 12 12
13 13112 - RIZA CAN KAYNAK 0 / 0 32 8 30.00 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 34 1 33.75 6 1 5.75 4 2 3.50 4 2 3.50 94.00 20.00 89.00 396.667 979 14 12 12
14 12004 - ELİF ECE ŞEN 12 / 0 30 9 27.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 32 3 31.25 5 1 4.75 4 1 3.75 5 1 4.75 93.00 18.00 88.50 395.000 1009 16 14 14
15 12427 - BERAT CİVELEK 12 / A 30 9 27.75 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 29 8 27.00 5 2 4.50 7 0 7.00 4 2 3.50 92.00 24.00 86.00 386.667 1286 17 15 15
16 12003 - ELİF ÖZBEK 12 / A 33 6 31.50 4 1 3.75 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 27 1 26.75 6 1 5.75 7 0 7.00 4 2 3.50 90.00 17.00 85.75 385.833 1447 18 16 16
17 12179 - MERİÇ ATALAY 12 / 0 28 12 25.00 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 31 2 30.50 5 1 4.75 6 1 5.75 4 2 3.50 90.00 22.00 84.50 381.667 1622 20 17 17
18 12219 - EMİR TÜRKMEN 12 / 0 29 10 26.50 4 1 3.75 2 3 1.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 35 4 34.00 5 2 4.50 3 4 2.00 4 2 3.50 91.00 27.00 84.25 380.833 1647 21 18 18
19 13118 - SILA CÖMERT 0 / A 31 8 29.00 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 32 2 31.50 5 1 4.75 4 1 3.75 3 3 2.25 89.00 20.00 84.00 380.000 1679 22 19 19
20 13010 - YİĞİT YÜREK 0 / 0 33 7 31.25 5 0 5.00 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 26 4 25.00 4 0 4.00 4 2 3.50 4 2 3.50 88.00 17.00 83.75 379.167 1690 23 20 20
21 13050 - TALHA YILDIRIM 0 / 0 30 9 27.75 3 2 2.50 1 4 0.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 32 2 31.50 6 1 5.75 5 1 4.75 5 1 4.75 89.00 23.00 83.25 377.500 1829 24 21 21
22 12024 - ZEYNEP POLAT 12 / 0 32 7 30.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 32 5 30.75 4 2 3.50 4 2 3.50 2 4 1.00 89.00 25.00 82.75 375.833 3887 25 22 22
23 12163 - İDİL ONAT 12 / D 31 9 28.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 28 9 25.75 4 3 3.25 5 2 4.50 6 0 6.00 89.00 28.00 82.00 373.333 5247 26 23 23
24 0 - YAĞIZEEFE SERBEST 11 / 0 30 8 28.00 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 32 5 30.75 3 3 2.25 5 1 4.75 4 2 3.50 88.00 25.00 81.75 372.500 5260 27 24 24
25 0 - ADEM ŞİRİNBİLEK 12 / A 27 12 24.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 36 4 35.00 4 3 3.25 5 2 4.50 3 3 2.25 89.00 30.00 81.50 371.667 5279 28 25 25
26 12126 - ULAŞ KUKUL 12 / A 29 11 26.25 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 33 6 31.50 5 2 4.50 3 3 2.25 4 2 3.50 88.00 30.00 80.50 368.333 5316 29 26 26
27 12132 - ELİFNUR BATTAL 12 / B 34 6 32.50 2 0 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 4 30.00 7 0 7.00 7 0 7.00 2 4 1.00 84.00 14.00 80.50 368.333 5316 29 26 26
28 1933 - EGE ARIN GÜRLER 12 / C 32 8 30.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 29 5 27.75 4 3 3.25 6 1 5.75 4 2 3.50 87.00 27.00 80.25 367.500 5330 31 28 28
29 12020 - DİLA NUR CAN 12 / B 23 9 20.75 2 3 1.25 1 3 0.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 36 3 35.25 5 1 4.75 6 1 5.75 4 2 3.50 86.00 23.00 80.25 367.500 5330 31 28 28
30 12343 - RAMAZAN EFE 12 / 0 27 9 24.75 3 1 2.75 3 1 2.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 28 1 27.75 5 1 4.75 5 1 4.75 2 3 1.25 83.00 17.00 78.75 362.500 5986 34 30 30
31 17013 - AHMET KAHRAMANLAR 0 / 0 28 11 25.25 2 3 1.25 2 2 1.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 30 4 29.00 5 2 4.50 5 2 4.50 3 2 2.50 85.00 26.00 78.50 361.667 6003 35 31 31
32 13017 - CEYDA KOTLUCA 0 / 0 28 10 25.50 3 1 2.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 24 5 22.75 7 0 7.00 7 0 7.00 5 1 4.75 84.00 22.00 78.50 361.667 6003 35 31 31
33 13071 - SERAY AŞIK 0 / 0 34 6 32.50 4 1 3.75 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 29 6 27.50 3 4 2.00 4 1 3.75 2 4 1.00 85.00 28.00 78.00 360.000 6025 37 33 33
34 12263 - İDİL SU DEVECİ 12 / 0 31 8 29.00 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 24 3 23.25 4 2 3.50 4 1 3.75 5 1 4.75 81.00 22.00 75.50 351.667 6988 38 34 34
35 13028 - OĞUZ TEKGÜL 0 / A 29 11 26.25 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 28 7 26.25 5 1 4.75 3 3 2.25 3 2 2.50 82.00 29.00 74.75 349.167 7403 39 35 35
36 11167 - BEYZA NUR YILDIZ 11 / Ğ 28 11 25.25 2 0 2.00 3 0 3.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 25 2 24.50 3 2 2.50 6 1 5.75 2 3 1.25 79.00 19.00 74.25 347.500 7440 40 36 36
37 11016 - SENA ŞENKUL 11 / 0 30 10 27.50 2 2 1.50 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 27 3 26.25 4 1 3.75 4 2 3.50 2 4 1.00 80.00 25.00 73.75 345.833 7471 42 37 37
38 12383 - MERT AKALIN 12 / 0 24 6 22.50 5 0 5.00 2 3 1.25 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 27 4 26.00 6 1 5.75 3 1 2.75 4 1 3.75 78.00 18.00 73.50 345.000 7480 43 38 38
39 17002 - NİLGÜN ALPTEKİN 0 / A 26 11 23.25 4 1 3.75 1 3 0.25 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 25 0 25.00 6 1 5.75 4 2 3.50 5 1 4.75 78.00 21.00 72.75 342.500 8821 44 39 39
40 12141 - EMİR NİŞLİ 12 / M 30 9 27.75 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 21 4 20.00 5 1 4.75 4 2 3.50 4 2 3.50 78.00 23.00 72.25 340.833 8845 45 40 40
41 12054 - TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 / 0 29 9 26.75 4 1 3.75 2 3 1.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 24 2 23.50 4 0 4.00 2 0 2.00 2 0 2.00 76.00 16.00 72.00 340.000 8914 46 41 41
42 13168 - SUDE ŞEŞEN 0 / 0 32 7 30.25 5 0 5.00 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 18 2 17.50 3 4 2.00 5 1 4.75 4 2 3.50 77.00 20.00 72.00 340.000 8914 46 41 41
43 13076 - YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 0 / A 27 12 24.00 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 25 4 24.00 6 1 5.75 3 1 2.75 4 1 3.75 78.00 25.00 71.75 339.167 8947 48 43 43
44 12018 - BURAK KAYGISIZ 12 / A 23 14 19.50 2 2 1.50 1 3 0.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 33 5 31.75 3 1 2.75 5 2 4.50 4 1 3.75 79.00 30.00 71.50 338.333 8963 49 44 44
45 12050 - UMUT YURDUGÜL 12 / A 31 9 28.75 4 1 3.75 1 3 0.25 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 26 4 25.00 5 2 4.50 4 3 3.25 2 4 1.00 79.00 30.00 71.50 338.333 8963 49 44 44
46 17009 - EMİR AKL 0 / 0 25 15 21.25 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 25 10 22.50 6 1 5.75 4 3 3.25 4 2 3.50 80.00 35.00 71.25 337.500 8976 51 46 46
47 12065 - KIVANÇ ALTINTOPU 12 / 0 24 12 21.00 5 0 5.00 1 3 0.25 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 21 8 19.00 6 0 6.00 5 1 4.75 5 0 5.00 77.00 24.00 71.00 336.667 9061 52 47 47
48 12056 - YUSUF ÜŞENMEZ 12 / A 30 9 27.75 5 0 5.00 2 3 1.25 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 15 2 14.50 4 2 3.50 4 0 4.00 5 1 4.75 75.00 17.00 70.75 335.833 9178 53 48 48
49 12095 - SEBAHATTİN ALP ŞAHİN 12 / A 27 10 24.50 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 28 5 26.75 5 2 4.50 5 1 4.75 2 4 1.00 78.00 30.00 70.50 335.000 9182 54 49 49
50 12165 - ARDA BULDU 12 / A 29 9 26.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 19 5 17.75 5 0 5.00 5 0 5.00 4 2 3.50 76.00 22.00 70.50 335.000 9182 54 49 49
51 12021 - ARDA EREN YAVUZ 12 / A 25 10 22.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 25 6 23.50 5 1 4.75 4 2 3.50 3 3 2.25 77.00 27.00 70.25 334.167 9392 56 51 51
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 23.57 11.56 20.68 2.88 1.52 2.51 2.06 1.98 1.56 3.17 1.43 2.81 3.56 1.12 3.28 0.02 0.04 0.01 15.86 4.88 14.64 2.82 1.73 2.39 3.17 1.45 2.81 2.16 1.74 1.73 59.27 27.43 52.41 274.708

Okul Ortalaması 22.21 11.94 19.22 2.61 1.45 2.25 1.93 1.88 1.46 3.15 1.16 2.86 3.58 0.89 3.36 0.03 0.01 0.03 16.52 4.38 15.43 2.86 2.15 2.32 2.97 1.26 2.66 2.08 1.88 1.61 57.92 27.00 51.17 270.556
52 13073 - TOPRAK AKTOPRAK 0 / A 17 10 14.50 4 1 3.75 2 2 1.50 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 31 2 30.50 6 1 5.75 5 0 5.00 3 2 2.50 75.00 19.00 70.25 334.167 9392 56 51 51
53 0 - İHSAN ÇETİN 12 / 0 24 16 20.00 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 27 2 26.50 4 1 3.75 5 2 4.50 2 2 1.50 77.00 27.00 70.25 334.167 9392 56 51 51
54 13052 - EFE DAĞDELEN 0 / A 28 12 25.00 2 2 1.50 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 32 8 30.00 2 2 1.50 3 2 2.50 0 1 -0.25 78.00 31.00 70.25 334.167 9392 56 51 51
55 12120 - EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12 / A 27 13 23.75 3 2 2.50 2 3 1.25 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 25 4 24.00 5 2 4.50 3 1 2.75 4 0 4.00 77.00 27.00 70.25 334.167 9392 56 51 51
56 84006 - ELİF NAS CEVHER 12 / A 29 9 26.75 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 19 5 17.75 4 3 3.25 4 2 3.50 4 2 3.50 76.00 25.00 69.75 332.500 9429 61 56 56
57 12014 - RÜMEYSA MARAŞLI 12 / 0 29 11 26.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 24 6 22.50 7 0 7.00 6 1 5.75 6 0 6.00 74.00 18.00 69.50 331.667 9441 63 57 57
58 13053 - GÖKALP AYDIN 0 / 0 24 13 20.75 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 14 6 12.50 7 0 7.00 4 3 3.25 6 0 6.00 75.00 22.00 69.50 331.667 9441 63 57 57
59 11034 - NURGÜL DENİZMEN 11 / 0 33 7 31.25 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 17 1 16.75 2 1 1.75 3 0 3.00 3 1 2.75 73.00 15.00 69.25 330.833 10488 65 59 59
60 11004 - ASLINUR KARAKURT 11 / 0 30 9 27.75 0 0 0.00 2 1 1.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 24 0 24.00 3 0 3.00 2 1 1.75 0 0 0.00 71.00 11.00 68.25 327.500 10605 67 60 60
61 13086 - HAFİZENUR AYDOĞAN 0 / 0 27 7 25.25 2 1 1.75 4 0 4.00 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 24 2 23.50 3 2 2.50 5 2 4.50 2 2 1.50 73.00 19.00 68.25 327.500 10605 67 60 60
62 12090 - HAMZA DOĞRU 12 / 0 29 10 26.50 4 0 4.00 1 1 0.75 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 20 2 19.50 5 1 4.75 4 2 3.50 4 2 3.50 73.00 21.00 67.75 325.833 10623 70 62 62
63 12218 - ARDA KOÇ 12 / A 25 9 22.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 22 5 20.75 2 4 1.00 4 0 4.00 4 2 3.50 73.00 24.00 67.00 323.333 10669 72 63 63
64 12180 - AHMED FURKAN KAFADAR 12 / A 27 13 23.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 26 7 24.25 3 4 2.00 4 3 3.25 2 4 1.00 76.00 37.00 66.75 322.500 10680 73 64 64
65 12209 - ZEYNEP ÇALIŞKAN 12 / A 28 9 25.75 0 0 0.00 2 1 1.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 24 5 22.75 4 3 3.25 4 2 3.50 3 3 2.25 73.00 25.00 66.75 322.500 10680 73 64 64
66 11113 - ZEYNEP AKAR 11 / 0 26 11 23.25 1 3 0.25 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 25 4 24.00 4 1 3.75 3 0 3.00 1 1 0.75 72.00 22.00 66.50 321.667 10771 75 66 66
67 12038 - ARDA 12 / A 29 11 26.25 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 23 9 20.75 5 1 4.75 4 2 3.50 0 5 -1.25 75.00 34.00 66.50 321.667 10771 75 66 66
68 12287 - ELİF SUDE ÇELİK 12 / 0 28 9 25.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 16 6 14.50 5 1 4.75 4 1 3.75 3 2 2.50 72.00 23.00 66.25 320.833 10793 77 68 68
69 12011 - SELEMENUR ADIYAMAN 12 / 0 27 11 24.25 4 1 3.75 2 3 1.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 19 2 18.50 4 2 3.50 4 2 3.50 3 3 2.25 72.00 25.00 65.75 319.167 11855 78 69 69
70 13065 - ALPTUĞ GÜRDİL 0 / 0 23 13 19.75 2 3 1.25 2 1 1.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 28 6 26.50 3 3 2.25 3 1 2.75 3 2 2.50 73.00 30.00 65.50 318.333 11864 79 70 70
71 12010 - BERRA BAŞTÜRK 12 / A 25 15 21.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 26 9 23.75 4 3 3.25 4 2 3.50 1 2 0.50 74.00 37.00 64.75 315.833 11957 80 71 71
72 16006 - SENA DOĞAN 0 / 0 29 10 26.50 2 3 1.25 1 1 0.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 25 2 24.50 2 3 1.25 2 2 1.50 0 0 0.00 70.00 22.00 64.50 315.000 13041 83 72 72
73 11205 - BERAT AKKANLI 11 / Z 29 7 27.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 13 7 11.25 3 4 2.00 4 0 4.00 5 1 4.75 70.00 23.00 64.25 314.167 13150 85 73 73
74 13080 - SERRA SOFUOĞLU 0 / A 31 8 29.00 4 1 3.75 1 2 0.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 18 7 16.25 5 0 5.00 3 2 2.50 0 3 -0.75 70.00 25.00 63.75 312.500 13192 89 74 74
75 17006 - EDA NAZ DEMİRBAĞ 0 / 0 25 11 22.25 1 1 0.75 1 2 0.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 21 1 20.75 2 4 1.00 4 1 3.75 5 1 4.75 69.00 21.00 63.75 312.500 13192 89 74 74
76 12116 - ONUR AVA 12 / 0 23 15 19.25 4 1 3.75 2 3 1.25 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 24 5 22.75 4 3 3.25 4 2 3.50 5 1 4.75 72.00 34.00 63.50 311.667 13217 91 76 76
77 12225 - ALPER ÖZDEMİR 12 / A 29 11 26.25 5 0 5.00 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 18 2 17.50 2 4 1.00 4 2 3.50 2 3 1.25 70.00 27.00 63.25 310.833 13241 92 77 77
78 12087 - ADİLE ÇAKIR 12 / 0 22 17 17.75 2 3 1.25 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 26 4 25.00 5 2 4.50 3 2 2.50 3 3 2.25 72.00 35.00 63.25 310.833 13241 92 77 77
79 12025 - FURKAN KOS 12 / 0 29 10 26.50 4 1 3.75 1 3 0.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 20 3 19.25 3 3 2.25 4 2 3.50 2 3 1.25 70.00 28.00 63.00 310.000 13263 94 79 79
80 7 - YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 / 0 28 7 26.25 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 13 7 11.25 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 68.00 21.00 62.75 309.167 13289 95 80 80
81 11066 - EREN BAĞRIYANIK 11 / C 24 13 20.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 19 7 17.25 3 2 2.50 3 0 3.00 3 1 2.75 69.00 26.00 62.50 308.333 13302 96 81 81
82 12069 - IRMAK ÖZEL 12 / A 25 13 21.75 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 23 7 21.25 5 1 4.75 3 3 2.25 2 4 1.00 71.00 34.00 62.50 308.333 13302 96 81 81
83 11154 - ESİLA HİRA KUNDAKÇI 11 / 0 26 12 23.00 3 2 2.50 2 1 1.75 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 22 4 21.00 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 69.00 26.00 62.50 308.333 13302 96 81 81
84 12371 - BERİL GÖKHAN 12 / 0 28 8 26.00 5 0 5.00 1 3 0.25 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 15 7 13.25 2 2 1.50 5 0 5.00 2 3 1.25 68.00 23.00 62.25 307.500 13319 99 84 84
85 12387 - MUSTAFA TANRIKULU 12 / A 26 13 22.75 3 1 2.75 2 1 1.75 4 0 4.00 3 1 2.75 0 0 0.00 26 2 25.50 2 3 1.25 1 0 1.00 0 0 0.00 67.00 21.00 61.75 305.833 13414 100 85 85
86 12091 - ERAY ÇETİNDERE 12 / 0 27 13 23.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 14 1 13.75 5 2 4.50 4 1 3.75 3 3 2.25 68.00 25.00 61.75 305.833 13414 100 85 85
87 12237 - ENES ARICI 12 / 0 28 12 25.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 17 6 15.50 2 4 1.00 3 1 2.75 3 2 2.50 69.00 29.00 61.75 305.833 13414 100 85 85
88 12070 - RANA ŞANLI 12 / 0 20 18 15.50 3 2 2.50 1 2 0.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 23 6 21.50 6 1 5.75 6 0 6.00 1 4 0.00 70.00 33.00 61.75 305.833 13414 100 85 85
89 19931 - ENES BATIN GÜLEÇ 0 / 0 28 11 25.25 5 0 5.00 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 17 5 15.75 1 4 0.00 3 1 2.75 2 2 1.50 68.00 25.00 61.75 305.833 13414 100 85 85
90 13006 - ÇİĞDEM DOĞAN 0 / 0 30 10 27.50 4 1 3.75 1 3 0.25 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 18 6 16.50 2 4 1.00 3 1 2.75 3 3 2.25 69.00 30.00 61.50 305.000 13425 106 90 90
91 1 - ZEYNEP BOZ 11 / 0 28 11 25.25 2 2 1.50 2 3 1.25 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 28 4 27.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 67.00 23.00 61.25 304.167 13449 107 91 91
92 17008 - EMİR ÖZTÜRK 0 / 0 27 12 24.00 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 18 5 16.75 2 2 1.50 3 1 2.75 4 2 3.50 68.00 28.00 61.00 303.333 13473 108 92 92
93 12176 - R UĞUR AKGÜN 12 / A 18 8 16.00 1 4 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 33 4 32.00 5 2 4.50 4 0 4.00 0 4 -1.00 67.00 25.00 60.75 302.500 13498 109 93 93
94 12083 - ARDA AŞICI 12 / 0 16 9 13.75 2 2 1.50 1 3 0.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 29 1 28.75 6 0 6.00 3 2 2.50 0 3 -0.75 66.00 21.00 60.75 302.500 13498 109 93 93
95 0 - BEYZANUR AYDIN 0 / 0 25 11 22.25 3 2 2.50 2 2 1.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 16 5 14.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 1 4.75 67.00 25.00 60.75 302.500 13498 109 93 93
96 12256 - İNCİ UÇKU N 12 / 0 30 9 27.75 2 2 1.50 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 21 8 19.00 0 6 -1.50 2 3 1.25 1 3 0.25 68.00 33.00 59.75 299.167 14733 113 96 96
97 12202 - AYŞE ÖZDEMİR 12 / 0 28 9 25.75 2 3 1.25 3 2 2.50 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 16 3 15.25 5 2 4.50 3 1 2.75 2 4 1.00 66.00 25.00 59.75 299.167 14733 113 96 96
98 11022 - İREM ÇELİK 11 / 0 23 16 19.00 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 23 1 22.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 65.00 21.00 59.75 299.167 14733 113 96 96
99 12145 - RUMEYSA TAŞDEMİR 12 / 0 30 8 28.00 2 3 1.25 1 3 0.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 14 3 13.25 4 1 3.75 3 1 2.75 2 2 1.50 65.00 22.00 59.50 298.333 14770 116 99 99

100 13043 - EMRE PEHLİVAN 0 / 0 28 10 25.50 5 0 5.00 1 1 0.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 16 5 14.75 4 1 3.75 3 3 2.25 1 2 0.50 65.00 24.00 59.00 296.667 14790 117 100 100
101 13055 - ATİKE SUDE ELDEYMEZ 0 / A 22 18 17.50 0 4 -1.00 2 2 1.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 26 6 24.50 4 1 3.75 3 2 2.50 2 4 1.00 68.00 38.00 58.50 295.000 14824 119 101 101
102 12152 - MELİH GEZER 12 / A 30 9 27.75 2 3 1.25 1 3 0.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 16 4 15.00 4 2 3.50 2 0 2.00 2 4 1.00 65.00 27.00 58.25 294.167 14838 120 102 102
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 23.57 11.56 20.68 2.88 1.52 2.51 2.06 1.98 1.56 3.17 1.43 2.81 3.56 1.12 3.28 0.02 0.04 0.01 15.86 4.88 14.64 2.82 1.73 2.39 3.17 1.45 2.81 2.16 1.74 1.73 59.27 27.43 52.41 274.708

Okul Ortalaması 22.21 11.94 19.22 2.61 1.45 2.25 1.93 1.88 1.46 3.15 1.16 2.86 3.58 0.89 3.36 0.03 0.01 0.03 16.52 4.38 15.43 2.86 2.15 2.32 2.97 1.26 2.66 2.08 1.88 1.61 57.92 27.00 51.17 270.556
103 0 - ZEHRA YILMAZER 11 / 0 25 6 23.50 3 2 2.50 1 1 0.75 2 0 2.00 5 0 5.00 0 0 0.00 24 3 23.25 1 0 1.00 1 1 0.75 0 3 -0.75 62.00 16.00 58.00 293.333 14857 121 103 103
104 13105 - AYŞE EGEM BA* I 0 / A 30 6 28.50 3 1 2.75 2 2 1.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 14 5 12.75 3 3 2.25 4 1 3.75 1 4 0.00 64.00 25.00 57.75 292.500 14869 123 104 104
105 12196 - NİSANUR YÜYFN 12 / 0 27 8 25.00 4 0 4.00 2 1 1.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 16 4 15.00 3 2 2.50 4 1 3.75 1 1 0.75 63.00 21.00 57.75 292.500 14869 123 104 104
106 13091 - BUKET BATBAY 0 / 0 24 15 20.25 2 3 1.25 2 3 1.25 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 21 5 19.75 2 1 1.75 3 0 3.00 0 0 0.00 64.00 27.00 57.25 290.833 14896 126 106 106
107 12164 - KERİME KAHRAMAN 12 / 0 28 11 25.25 4 1 3.75 2 0 2.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 13 5 11.75 4 1 3.75 4 2 3.50 3 3 2.25 64.00 27.00 57.25 290.833 14896 126 106 106
108 12385 - ASLI ELİF TÜZ 12 / 0 27 10 24.50 2 3 1.25 1 3 0.25 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 18 7 16.25 4 2 3.50 4 0 4.00 2 4 1.00 65.00 31.00 57.25 290.833 14896 126 106 106
109 12151 - AYBERK ŞAM 12 / 0 18 17 13.75 5 0 5.00 1 3 0.25 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 28 7 26.25 2 5 0.75 3 2 2.50 4 2 3.50 67.00 40.00 57.00 290.000 14916 129 109 109
110 11208 - AZRA MOLLA 11 / 0 33 6 31.50 0 4 -1.00 1 2 0.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 14 0 14.00 4 2 3.50 3 1 2.75 0 3 -0.75 62.00 20.00 57.00 290.000 14916 129 109 109
111 13122 - DEMİRHAN KAYA 0 / 0 29 11 26.25 4 1 3.75 1 3 0.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 17 7 15.25 2 4 1.00 4 3 3.25 1 5 -0.25 66.00 36.00 57.00 290.000 14916 129 109 109
112 13116 - UĞURCAN NAZLI 0 / 0 30 9 27.75 1 4 0.00 2 3 1.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 15 11 12.25 3 4 2.00 4 3 3.25 2 4 1.00 66.00 39.00 56.25 287.500 16062 134 112 112
113 13066 - HASAN ARDA UZUN 0 / 0 31 8 29.00 1 3 0.25 2 3 1.25 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 17 1 16.75 2 4 1.00 3 2 2.50 1 4 0.00 63.00 29.00 55.75 285.833 18157 135 113 113
114 12138 - SULTANNAZ AYGÖR 12 / 0 22 17 17.75 4 0 4.00 3 1 2.75 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 18 5 16.75 3 2 2.50 4 1 3.75 1 2 0.50 62.00 29.00 54.75 282.500 19271 136 114 114
115 12191 - ÜLKÜ EDA ONAR 12 / A 29 10 26.50 2 1 1.75 2 2 1.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 15 7 13.25 1 3 0.25 3 1 2.75 3 2 2.50 62.00 29.00 54.75 282.500 19271 136 114 114
116 12333 - HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 / 0 29 5 27.75 1 3 0.25 0 3 -0.75 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 17 1 16.75 1 1 0.75 1 2 0.50 2 2 1.50 58.00 19.00 53.25 277.500 20384 142 116 116
117 12061 - MELIH TALHA YASAN 12 / A 27 10 24.50 3 2 2.50 1 2 0.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 15 6 13.50 1 4 0.00 3 0 3.00 2 2 1.50 60.00 28.00 53.00 276.667 21428 143 117 117
118 84714 - AHMET 12 / A 26 7 24.25 4 1 3.75 1 1 0.75 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 14 3 13.25 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 57.00 17.00 52.75 275.833 21450 144 118 118
119 13032 - SAMET FURKAN TOSUN 0 / 0 22 18 17.50 4 1 3.75 1 4 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 22 18 17.50 2 5 0.75 4 3 3.25 3 3 2.25 66.00 54.00 52.50 275.000 21463 145 119 119
120 13137 - İSMAİL BULUT 0 / 0 23 16 19.00 4 1 3.75 0 5 -1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 22 8 20.00 3 3 2.25 3 3 2.25 2 2 1.50 62.00 43.00 51.25 270.833 21568 148 120 120
121 13031 - ARDA TERZİ 0 / 0 24 16 20.00 4 1 3.75 1 3 0.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 15 14 11.50 4 3 3.25 4 1 3.75 3 2 2.50 62.00 43.00 51.25 270.833 21568 148 120 120
122 13038 - GÜLSÜM KESKE 0 / 0 24 9 21.75 0 0 0.00 1 3 0.25 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 19 1 18.75 4 2 3.50 2 3 1.25 2 1 1.75 57.00 23.00 51.25 270.833 21568 148 120 120
123 12224 - TALHA GÜRCAN 12 / 0 19 11 16.25 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 19 3 18.25 3 3 2.25 2 0 2.00 3 2 2.50 58.00 27.00 51.25 270.833 21568 148 120 120
124 13083 - ECRİN ÖZTÜRK 0 / 0 26 10 23.50 1 3 0.25 2 1 1.75 3 0 3.00 5 0 5.00 0 0 0.00 16 2 15.50 1 2 0.50 2 0 2.00 0 2 -0.50 56.00 20.00 51.00 270.000 21661 152 124 124
125 12110 - BERKE GÜLSEVEN 12 / 0 24 14 20.50 4 1 3.75 5 0 5.00 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 10 4 9.00 3 1 2.75 4 1 3.75 3 3 2.25 58.00 29.00 50.75 269.167 21683 154 125 125
126 12084 - KAMİL KUMANLIOĞLU 12 / A 16 10 13.50 4 1 3.75 4 1 3.75 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 17 4 16.00 2 3 1.25 2 1 1.75 4 0 4.00 56.00 22.00 50.50 268.333 21717 155 126 126
127 13025 - ZAFER TAN 0 / 0 21 17 16.75 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 16 8 14.00 0 6 -1.50 3 2 2.50 5 1 4.75 60.00 38.00 50.50 268.333 21717 155 126 126
128 12170 - ZEHRA ZAMAN 12 / 0 28 12 25.00 3 2 2.50 2 3 1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 14 1 13.75 2 2 1.50 2 2 1.50 1 2 0.50 57.00 29.00 49.75 265.833 22859 158 128 128
129 13162 - MERT ÇOBAN 0 / 0 24 12 21.00 3 2 2.50 3 2 2.50 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 13 0 13.00 2 3 1.25 3 0 3.00 1 4 0.00 56.00 25.00 49.75 265.833 22859 158 128 128
130 13009 - EMİN PALA 0 / 0 22 16 18.00 3 1 2.75 3 0 3.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 19 5 17.75 1 6 -0.50 4 1 3.75 0 3 -0.75 58.00 36.00 49.00 263.333 22935 160 130 130
131 12301 - ARDA YILDIRIM 12 / 0 25 12 22.00 3 1 2.75 3 0 3.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 12 5 10.75 2 3 1.25 1 0 1.00 1 1 0.75 55.00 24.00 49.00 263.333 22935 160 130 130
132 13171 - İREM KIZIL 0 / 0 26 14 22.50 2 2 1.50 0 4 -1.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 15 5 13.75 2 3 1.25 4 2 3.50 2 4 1.00 58.00 37.00 48.75 262.500 23980 162 132 132
133 13007 - SEDAT ARDA KOŞUN 0 / A 24 8 22.00 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 8 1 7.75 2 3 1.25 2 1 1.75 0 2 -0.50 53.00 17.00 48.75 262.500 23980 162 132 132
134 12267 - EMENTE DOLGUN 12 / 0 26 12 23.00 1 0 1.00 1 3 0.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 13 5 11.75 2 0 2.00 3 2 2.50 1 1 0.75 55.00 25.00 48.75 262.500 23980 162 132 132
135 12168 - MELİH EREN KURŞUN 12 / 0 21 15 17.25 3 2 2.50 1 4 0.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 19 7 17.25 2 5 0.75 3 1 2.75 2 2 1.50 58.00 39.00 48.25 260.833 24114 166 135 135
136 12051 - HATİCE ATASOY 12 / 0 17 14 13.50 2 1 1.75 1 1 0.75 1 0 1.00 4 1 3.75 0 0 0.00 22 3 21.25 2 3 1.25 3 1 2.75 2 2 1.50 54.00 26.00 47.50 258.333 24246 170 136 136
137 12241 - NİSAN R AYER 12 / 0 21 19 16.25 4 1 3.75 2 2 1.50 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 13 5 11.75 4 3 3.25 3 2 2.50 4 2 3.50 57.00 38.00 47.50 258.333 24246 170 136 136
138 12375 - AYŞE NAZAR DÜKAR 12 / A 27 12 24.00 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 7 2 6.50 3 2 2.50 3 2 2.50 1 2 0.50 54.00 26.00 47.50 258.333 24246 170 136 136
139 12326 - BELİNAY BARLIK 12 / A 21 18 16.50 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 12 6 10.50 3 3 2.25 3 1 2.75 3 2 2.50 56.00 36.00 47.00 256.667 24287 175 139 139
140 11041 - ÖMER SALİH KOCA 11 / 0 24 16 20.00 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 14 4 13.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 24.00 47.00 256.667 24287 175 139 139
141 13046 - NADİR TÜRETKEN 0 / 0 23 16 19.00 1 3 0.25 1 2 0.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 16 6 14.50 4 2 3.50 2 3 1.25 0 0 0.00 55.00 34.00 46.50 255.000 24317 179 141 141
142 13082 - ARDA ÜNLÜ 0 / 0 21 17 16.75 2 2 1.50 2 2 1.50 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 18 7 16.25 2 4 1.00 4 1 3.75 2 2 1.50 56.00 38.00 46.50 255.000 24317 179 141 141
143 12171 - NİSA NUR SERT 12 / 0 22 16 18.00 1 1 0.75 0 5 -1.25 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 15 3 14.25 5 1 4.75 3 1 2.75 3 3 2.25 55.00 34.00 46.50 255.000 24317 179 141 141
144 13132 - METE SEVER 0 / 0 20 17 15.75 3 2 2.50 1 3 0.25 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 16 4 15.00 1 2 0.50 3 1 2.75 3 0 3.00 54.00 32.00 46.00 253.333 24374 184 144 144
145 77777 - KAĞAN AKYILMAZ 0 / 0 23 13 19.75 5 0 5.00 2 3 1.25 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 11 12 8.00 1 4 0.00 3 3 2.25 3 3 2.25 56.00 40.00 46.00 253.333 24374 184 144 144
146 12158 - HİLAL ALTAN 12 / 0 23 14 19.50 1 2 0.50 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 12 6 10.50 3 3 2.25 2 1 1.75 3 3 2.25 54.00 33.00 45.75 252.500 24416 186 146 146
147 12252 - NİMET ÇADIRKAYA 12 / S 30 10 27.50 4 1 3.75 1 4 0.00 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 3 0 3.00 3 3 2.25 2 2 1.50 2 1 1.75 51.00 25.00 44.75 249.167 25600 189 147 147
148 12234 - ENES SELEK 12 / A 21 10 18.50 1 3 0.25 2 3 1.25 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 14 1 13.75 1 2 0.50 4 0 4.00 2 3 1.25 51.00 26.00 44.50 248.333 25615 190 148 148
149 12233 - İBRAHİM EDHEM GÖRAL 12 / 0 23 15 19.25 4 0 4.00 1 3 0.25 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 11 2 10.50 2 4 1.00 3 1 2.75 2 2 1.50 52.00 31.00 44.25 247.500 25638 194 149 149
150 13173 - LEYLA GÜRBOĞA 0 / 0 26 10 23.50 2 2 1.50 2 2 1.50 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 12 3 11.25 0 5 -1.25 4 2 3.50 1 3 0.25 52.00 32.00 44.00 246.667 25662 196 150 150
151 12338 - YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12 / A 15 14 11.50 1 0 1.00 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 13 6 11.50 5 2 4.50 2 3 1.25 3 2 2.50 51.00 29.00 43.75 245.833 25686 198 151 151
152 0 - ZEYNEP 12 / 0 21 18 16.50 2 3 1.25 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 13 14 9.50 3 4 2.00 5 2 4.50 3 3 2.25 56.00 50.00 43.50 245.000 25703 200 152 152
153 13081 - EREN ÖZÇİFTÇİ 0 / 0 30 8 28.00 5 0 5.00 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 14.00 43.50 245.000 25703 200 152 152
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 23.57 11.56 20.68 2.88 1.52 2.51 2.06 1.98 1.56 3.17 1.43 2.81 3.56 1.12 3.28 0.02 0.04 0.01 15.86 4.88 14.64 2.82 1.73 2.39 3.17 1.45 2.81 2.16 1.74 1.73 59.27 27.43 52.41 274.708

Okul Ortalaması 22.21 11.94 19.22 2.61 1.45 2.25 1.93 1.88 1.46 3.15 1.16 2.86 3.58 0.89 3.36 0.03 0.01 0.03 16.52 4.38 15.43 2.86 2.15 2.32 2.97 1.26 2.66 2.08 1.88 1.61 57.92 27.00 51.17 270.556
154 13051 - İLKER YILDIZOĞLU 0 / 0 20 18 15.50 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 7 4 6.00 2 2 1.50 4 0 4.00 2 3 1.25 51.00 31.00 43.25 244.167 25718 202 154 154
155 12147 - RAVZANUR AYTUN 12 / 0 22 12 19.00 1 2 0.50 1 2 0.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 15 2 14.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 1 0 1.00 49.00 23.00 43.25 244.167 25718 202 154 154
156 500 - BELİNAY DALGIZ 11 / B 17 19 12.25 2 3 1.25 1 3 0.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 17 4 16.00 4 3 3.25 4 3 3.25 1 1 0.75 53.00 39.00 43.25 244.167 25718 202 154 154
157 1203 - ALPER KEREM YALÇIN 12 / A 18 18 13.50 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 15 5 13.75 4 3 3.25 3 1 2.75 1 1 0.75 52.00 36.00 43.00 243.333 25816 205 157 157
158 13057 - İSMAİL ERGÜL 0 / 0 18 15 14.25 1 0 1.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 2 22.50 2 2 1.50 4 3 3.25 0 0 0.00 49.00 24.00 43.00 243.333 25816 205 157 157
159 12291 - HİRANUR AYDEMİR 12 / 0 26 11 23.25 1 1 0.75 1 1 0.75 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 5 4 4.00 2 0 2.00 3 1 2.75 3 1 2.75 48.00 21.00 42.75 242.500 26901 207 159 159
160 0 - ONUR ÇALIŞKAN 11 / 0 21 11 18.25 0 4 -1.00 1 0 1.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 15 5 13.75 3 3 2.25 2 1 1.75 3 1 2.75 49.00 26.00 42.50 241.667 26917 208 160 160
161 13125 - BUSE YAŞAR 0 / 0 23 13 19.75 3 1 2.75 1 3 0.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 6 2 5.50 1 3 0.25 4 1 3.75 2 2 1.50 49.00 26.00 42.50 241.667 26917 208 160 160
162 13124 - RIZA CAN AYDIN 0 / A 16 14 12.50 2 2 1.50 1 3 0.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 15 3 14.25 1 3 0.25 5 1 4.75 3 2 2.50 50.00 31.00 42.25 240.833 26952 210 162 162
163 12053 - POYRAZ FAZLILAR 12 / 0 8 9 5.75 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 16 2 15.50 4 2 3.50 5 0 5.00 3 2 2.50 47.00 19.00 42.25 240.833 26952 210 162 162
164 12143 - SUDE CİRMAN 12 / 0 24 14 20.50 2 1 1.75 1 1 0.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 9 1 8.75 1 2 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 47.00 20.00 42.00 240.000 26971 213 164 164
165 12105 - ŞEVKET BOZKAYA 12 / A 27 13 23.75 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 0 2.00 1 4 0.00 47.00 22.00 41.50 238.333 27990 214 165 165
166 13109 - SEDEF İLTER 0 / 0 18 17 13.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 20 9 17.75 2 1 1.75 1 0 1.00 2 4 1.00 50.00 35.00 41.25 237.500 28021 215 166 166
167 13152 - EFE UÇAR 0 / 0 24 11 21.25 4 1 3.75 2 3 1.25 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 6 4 5.00 1 2 0.50 2 0 2.00 1 1 0.75 47.00 24.00 41.00 236.667 28038 216 167 167
168 12321 - UMUT YILMAZ 12 / 0 22 15 18.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 7 2 6.50 1 5 -0.25 1 0 1.00 2 1 1.75 48.00 28.00 41.00 236.667 28038 216 167 167
169 12327 - NİMET AKAY 12 / 0 25 12 22.00 4 1 3.75 3 2 2.50 1 3 0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 7 3 6.25 0 6 -1.50 3 2 2.50 1 3 0.25 48.00 33.00 39.75 232.500 28124 220 169 169
170 12416 - A ARDA İŞBİLİR 12 / A 14 13 10.75 2 3 1.25 2 1 1.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 14 3 13.25 4 1 3.75 1 2 0.50 1 0 1.00 46.00 25.00 39.75 232.500 28124 220 169 169
171 12063 - SARP SÜTUNÇ 12 / A 15 19 10.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 13 9 10.75 3 3 2.25 4 1 3.75 1 4 0.00 50.00 41.00 39.75 232.500 28124 220 169 169
172 12415 - BİLGE TAŞKIN 12 / 0 21 17 16.75 2 3 1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 9 7 7.25 2 3 1.25 5 2 4.50 2 4 1.00 50.00 42.00 39.50 231.667 28147 223 172 172
173 13016 - HALİL EROL 0 / 0 8 6 6.50 0 0 0.00 1 3 0.25 1 0 1.00 3 2 2.50 0 0 0.00 25 2 24.50 2 3 1.25 3 2 2.50 1 3 0.25 44.00 21.00 38.75 229.167 28280 225 173 173
174 12201 - MİHRİBAN ALKAN 12 / 0 28 10 25.50 1 3 0.25 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 3 1.25 1 3 0.25 45.00 25.00 38.75 229.167 28280 225 173 173
175 13180 - ARDAZANYAR GÜLTEKİN 0 / 0 14 15 10.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 15 6 13.50 3 3 2.25 3 2 2.50 1 3 0.25 47.00 37.00 37.75 225.833 29378 229 175 175
176 12044 - GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12 / C 26 14 22.50 4 1 3.75 2 1 1.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 2 6 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 23.00 37.25 224.167 29482 233 176 176
177 13131 - İNANÇ SEMİZ 0 / 0 21 15 17.25 4 1 3.75 1 1 0.75 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 11 4 10.00 1 1 0.75 1 2 0.50 0 0 0.00 44.00 28.00 37.00 223.333 29569 235 177 177
178 0 - AVŞİN ÇAKAN 0 / D 15 19 10.25 2 2 1.50 3 1 2.75 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 11 9 8.75 2 3 1.25 5 2 4.50 3 2 2.50 47.00 41.00 36.75 222.500 29698 236 178 178
179 11002 - CEREN DEDEOĞLU 11 / 0 17 20 12.00 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 14 7 12.25 1 5 -0.25 1 1 0.75 3 2 2.50 47.00 43.00 36.25 220.833 29735 239 179 179
180 12006 - KADİR CAN ÇAM 12 / 0 28 8 26.00 3 2 2.50 1 3 0.25 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 3 3 2.25 0 6 -1.50 1 2 0.50 1 1 0.75 43.00 29.00 35.75 219.167 29841 241 180 180
181 0 - NEHİR YÜCE 12 / A 17 13 13.75 5 0 5.00 3 1 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 5 4 4.00 2 1 1.75 2 1 1.75 2 2 1.50 42.00 26.00 35.50 218.333 29861 242 181 181
182 12173 - IRMAK KORKMAZ 12 / 0 12 12 9.00 1 0 1.00 1 0 1.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 13 5 11.75 0 2 -0.50 3 1 2.75 3 0 3.00 41.00 22.00 35.50 218.333 29861 242 181 181
183 13169 - GİZEM SUDE ERBİL 0 / D 19 21 13.75 2 3 1.25 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 11 15 7.25 2 5 0.75 3 2 2.50 3 3 2.25 49.00 55.00 35.25 217.500 29884 247 183 183
184 12079 - BEGÜM MALKOÇ 12 / 0 21 10 18.50 4 1 3.75 2 0 2.00 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 7 5 5.75 0 1 -0.25 2 1 1.75 0 2 -0.50 41.00 23.00 35.25 217.500 29884 247 183 183
185 12047 - HASAN KAAN SUZAK 12 / 0 8 12 5.00 0 0 0.00 2 2 1.50 1 0 1.00 3 2 2.50 0 0 0.00 17 1 16.75 4 2 3.50 2 3 1.25 4 1 3.75 41.00 23.00 35.25 217.500 29884 247 183 183
186 12115 - NUR TÜRK 12 / 0 14 16 10.00 2 1 1.75 1 3 0.25 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 16 4 15.00 2 4 1.00 3 2 2.50 0 2 -0.50 44.00 36.00 35.00 216.667 29928 250 186 186
187 12240 - BEGÜM SAROHAN 12 / 0 19 11 16.25 1 1 0.75 1 2 0.50 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 5 3 4.25 3 1 2.75 0 2 -0.50 3 1 2.75 40.00 21.00 34.75 215.833 29945 252 187 187
188 12077 - MERYEM YENAL 12 / A 23 15 19.25 0 0 0.00 1 2 0.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 4 3 3.25 3 3 2.25 3 1 2.75 0 2 -0.50 41.00 29.00 33.75 212.500 30101 254 188 188
189 13040 - İREM ŞAKAR 0 / 0 18 12 15.00 3 1 2.75 3 0 3.00 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 8 9 5.75 2 3 1.25 2 2 1.50 0 3 -0.75 42.00 33.00 33.75 212.500 30101 254 188 188
190 12268 - CEREN MALTA 12 / A 15 21 9.75 3 2 2.50 0 5 -1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 12 7 10.25 3 1 2.75 2 3 1.25 1 3 0.25 44.00 44.00 33.00 210.000 30207 260 190 190
191 13090 - AHMET SAİT 0 / 0 9 17 4.75 3 2 2.50 3 1 2.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 12 4 11.00 2 5 0.75 4 0 4.00 2 4 1.00 42.00 36.00 33.00 210.000 30207 260 190 190
192 0 - MUSTAFA TURAN 0 / 0 25 15 21.25 2 2 1.50 0 2 -0.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 5 3 4.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 1 1 0.75 40.00 29.00 32.75 209.167 30229 262 192 192
193 12420 - AYTEN UZUN 12 / 0 20 15 16.25 2 2 1.50 1 1 0.75 4 0 4.00 3 1 2.75 0 0 0.00 7 3 6.25 1 3 0.25 1 1 0.75 0 2 -0.50 39.00 28.00 32.00 206.667 30270 264 193 193
194 12051 - RÜMEYSA TETİK 12 / 0 18 14 14.50 1 3 0.25 0 2 -0.50 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 6 1 5.75 0 1 -0.25 4 1 3.75 2 2 1.50 38.00 26.00 31.50 205.000 30296 265 194 194
195 195 - RAHİME NAZ ÇAKIR 11 / 0 20 9 17.75 1 2 0.50 1 0 1.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 5 4 4.00 2 4 1.00 1 1 0.75 0 4 -1.00 38.00 26.00 31.50 205.000 30296 265 194 194
196 123 - ESMA BİRGÜL 12 / B 21 13 17.75 4 0 4.00 1 1 0.75 1 3 0.25 5 0 5.00 0 0 0.00 5 9 2.75 2 2 1.50 0 3 -0.75 1 3 0.25 40.00 34.00 31.50 205.000 30296 265 194 194
197 12017 - EZGİ GÜLTEKİN 0 / 0 17 17 12.75 2 3 1.25 1 3 0.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 6 3 5.25 3 2 2.50 2 1 1.75 0 0 0.00 39.00 31.00 31.25 204.167 31342 269 197 197
198 13072 - ALEYNA AYGÜN 0 / 0 20 17 15.75 2 2 1.50 3 0 3.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 4 5 2.75 1 3 0.25 2 2 1.50 0 1 -0.25 39.00 33.00 30.75 202.500 31432 270 198 198
199 13157 - RECEP İZİDOĞRU 0 / A 17 14 13.50 1 0 1.00 2 2 1.50 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 9 6 7.50 0 5 -1.25 1 1 0.75 1 1 0.75 38.00 30.00 30.50 201.667 31443 271 199 199
200 12134 - SIDDIK SUNGURTEKİN 12 / A 16 16 12.00 3 2 2.50 2 1 1.75 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 3 4 2.00 3 4 2.00 4 1 3.75 3 2 2.50 39.00 35.00 30.25 200.833 31453 273 200 200
201 12066 - AHMET HAKTAN ÇELİK 12 / A 11 23 5.25 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 13 12 10.00 2 4 1.00 1 4 0.00 2 3 1.25 43.00 52.00 30.00 200.000 31471 274 201 201
202 12189 - AYŞE NAZ ÜNVER 12 / 0 9 10 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 1 16.75 3 3 2.25 3 0 3.00 0 0 0.00 32.00 14.00 28.50 195.000 31569 279 202 202
203 12067 - HASAN TURSUN 12 / 0 16 22 10.50 2 0 2.00 3 1 2.75 2 1 1.75 3 1 2.75 0 0 0.00 10 8 8.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 1 2 0.50 37.00 39.00 27.25 190.833 31838 282 203 203
204 12172 - SİMGE KARABULUT 12 / 0 15 25 8.75 1 3 0.25 0 3 -0.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 8 0 8.00 2 3 1.25 1 2 0.50 2 2 1.50 37.00 40.00 27.00 190.000 31853 283 204 204



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa ŞEHZADELER Kep Akademi 2024  MARATON TYT 38486 363 243 243

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 23.57 11.56 20.68 2.88 1.52 2.51 2.06 1.98 1.56 3.17 1.43 2.81 3.56 1.12 3.28 0.02 0.04 0.01 15.86 4.88 14.64 2.82 1.73 2.39 3.17 1.45 2.81 2.16 1.74 1.73 59.27 27.43 52.41 274.708

Okul Ortalaması 22.21 11.94 19.22 2.61 1.45 2.25 1.93 1.88 1.46 3.15 1.16 2.86 3.58 0.89 3.36 0.03 0.01 0.03 16.52 4.38 15.43 2.86 2.15 2.32 2.97 1.26 2.66 2.08 1.88 1.61 57.92 27.00 51.17 270.556
205 17011 - ECE GÜLBAH RLAR 0 / 0 18 16 14.00 1 0 1.00 1 1 0.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 7 1 6.75 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 22.00 26.50 188.333 31923 284 205 205
206 13150 - RABİA TURAN 0 / 0 19 19 14.25 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 7 3 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 31.00 24.00 25.00 183.333 31977 287 206 206
207 11017 - ZEYNEP AKTEPE 11 / 0 15 22 9.50 2 0 2.00 3 0 3.00 2 1 1.75 2 0 2.00 0 0 0.00 9 10 6.50 1 4 0.00 2 5 0.75 0 6 -1.50 36.00 48.00 24.00 180.000 32136 291 207 207
208 12284 - AHMET ÇOBAN 12 / A 5 6 3.50 4 0 4.00 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 1 -0.25 2 0 2.00 0 1 -0.25 26.00 11.00 23.25 177.500 33224 293 208 208
209 13182 - HARUN TÜRKAN 12 / 0 20 14 16.50 0 0 0.00 1 1 0.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 19.00 22.25 174.167 33282 296 209 209
210 12325 - ZEYNEP YILMAZ 12 / 0 18 18 13.50 1 3 0.25 1 4 0.00 1 4 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 10 11 7.25 1 6 -0.50 1 3 0.25 0 4 -1.00 35.00 55.00 21.25 170.833 33345 297 210 210
211 12040 - METEHAN TAŞKIN 12 / 0 14 8 12.00 3 2 2.50 1 2 0.50 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 1 1 0.75 1 2 0.50 1 2 0.50 1 2 0.50 27.00 24.00 21.00 170.000 33410 298 211 211
212 49 - EMRE ARAS 0 / A 5 2 4.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 12 0 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 4.00 21.00 170.000 33410 298 211 211
213 11106 - AZRA E *ÜL ERDEM 11 / 0 7 12 4.00 2 1 1.75 1 3 0.25 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 5 6 3.50 3 4 2.00 3 1 2.75 2 2 1.50 29.00 32.00 21.00 170.000 33410 298 211 211
214 12400 - DAMLA CANLI 12 / 0 7 10 4.50 3 1 2.75 2 2 1.50 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 2 4 1.00 2 1 1.75 2 2 1.50 2 4 1.00 27.00 25.00 20.75 169.167 33421 302 214 214
215 11078 - BEGÜM OK 0 / 0 15 15 11.25 1 2 0.50 1 3 0.25 1 3 0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 3 2 2.50 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 27.00 27.00 20.25 167.500 33444 303 215 215
216 13021 - HATİCE ÇALGIN 0 / 0 15 11 12.25 0 2 -0.50 0 3 -0.75 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 5 6 3.50 2 3 1.25 1 2 0.50 1 4 0.00 29.00 35.00 20.25 167.500 33444 303 215 215
217 12142 - AYŞENUR DOĞRU 12 / 0 9 17 4.75 2 1 1.75 2 1 1.75 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 4 3 3.25 3 1 2.75 2 1 1.75 0 1 -0.25 27.00 28.00 20.00 166.667 33452 305 217 217
218 12139 - ZAFER KARAAĞAÇ 12 / A 8 6 6.50 3 1 2.75 1 2 0.50 4 1 3.75 1 1 0.75 0 0 0.00 4 2 3.50 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 23.00 15.00 19.25 164.167 33567 306 218 218
219 13037 - FATMA NUR İÇYER 0 / 0 8 6 6.50 1 2 0.50 2 0 2.00 0 2 -0.50 4 0 4.00 0 0 0.00 2 1 1.75 2 2 1.50 2 1 1.75 2 3 1.25 23.00 17.00 18.75 162.500 34640 308 219 219
220 12195 - SUDENAZ YUMUK 12 / 0 10 5 8.75 1 1 0.75 1 2 0.50 1 0 1.00 4 1 3.75 0 0 0.00 1 0 1.00 2 2 1.50 2 0 2.00 0 2 -0.50 22.00 13.00 18.75 162.500 34640 308 219 219
221 11206 - YUSUF YAĞDIRAN 11 / 0 9 15 5.25 0 0 0.00 2 3 1.25 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 6.75 4 1 3.75 1 2 0.50 0 0 0.00 26.00 33.00 17.75 159.167 34678 312 221 221
222 12210 - MUHAMMED ENES BAKICI 12 / 0 7 33 -1.25 0 5 -1.25 0 5 -1.25 2 3 1.25 1 4 0.00 0 0 0.00 12 2 11.50 5 1 4.75 3 0 3.00 0 1 -0.25 30.00 54.00 16.50 155.000 34851 314 222 222
223 13127 - YAĞIZ EFE BULKOY 0 / A 5 15 1.25 1 4 0.00 3 1 2.75 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 10 20 5.00 1 4 0.00 3 3 2.25 1 4 0.00 30.00 55.00 16.25 154.167 34856 315 223 223
224 17004 - BAGER IŞIK 0 / A 0 0 0.00 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 4 7 2.25 2 3 1.25 2 1 1.75 2 1 1.75 21.00 20.00 16.00 153.333 34866 316 224 224
225 12337 - İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 / 0 8 14 4.50 3 2 2.50 2 1 1.75 3 0 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 1 4 0.00 0 3 -0.75 1 1 0.75 1 2 0.50 22.00 27.00 15.25 150.833 34885 318 225 225
226 12423 - İLAYDA SARI 12 / 0 11 22 5.50 2 3 1.25 1 1 0.75 1 0 1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 2 2 1.50 2 3 1.25 1 1 0.75 1 2 0.50 23.00 35.00 14.25 147.500 34977 321 226 226
227 13094 - HATİCE NAZ GÜNGÖR 0 / Z 9 24 3.00 2 2 1.50 2 3 1.25 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 4 6 2.50 1 6 -0.50 0 0 0.00 3 3 2.25 26.00 49.00 13.75 145.833 34998 323 227 227
228 11178 - MELİKE YILDIRIM 0 / 0 9 8 7.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 4 5 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 14.00 13.50 145.000 35015 326 228 228
229 13045 - BURCU EREN 0 / 0 12 9 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 1 1 0.75 1 3 0.25 17.00 15.00 13.25 144.167 36045 328 229 229
230 13018 - CEREN YÜCEL 0 / 0 10 9 7.75 3 2 2.50 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 14.00 12.50 141.667 36069 332 230 230
231 13119 - FERHAT YÜMLÜ 0 / 0 11 15 7.25 0 3 -0.75 1 1 0.75 3 2 2.50 1 4 0.00 2 1 1.75 4 3 3.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 31.00 12.25 140.833 36072 334 231 231
232 11152 - ARDA ÖZDEMİR 11 / B 8 9 5.75 3 0 3.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 12.00 12.00 140.000 36084 336 232 232
233 17017 - POLAT SALİH MİROĞLU 0 / 0 10 8 8.00 3 1 2.75 1 3 0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 13.00 11.75 139.167 36099 337 233 233
234 0 - HATİCE OKYAY 12 / 0 9 20 4.00 2 2 1.50 2 2 1.50 1 3 0.25 3 1 2.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 1 4 0.00 0 2 -0.50 2 4 1.00 20.00 40.00 10.00 133.333 36308 339 234 234
235 12377 - R OKAY AKCAN 12 / D 7 10 4.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 1 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 12.00 10.00 133.333 36308 339 234 234
236 13163 - ARDA ONAT MÜLÜS 0 / 0 7 14 3.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 12.00 18.00 7.50 125.000 37404 346 236 236
237 12421 - ESAT SONGUR 12 / 0 7 3 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 3.00 6.25 120.833 37459 349 237 237
238 78 - ELİZ ŞAFAK 12 / 0 7 31 -0.75 4 1 3.75 1 4 0.00 0 5 -1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 7 15 3.25 0 7 -1.75 1 4 0.00 0 4 -1.00 24.00 72.00 6.00 120.000 37492 351 238 238
239 12114 - AHMET NECATİ GÜRCAN 12 / A 5 6 3.50 1 1 0.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 14.00 4.50 115.000 37601 352 239 239
240 12198 - METE ŞEN 12 / C 7 10 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 10.00 4.50 115.000 37601 352 239 239
241 12149 - İBRAHİM DEMİR 12 / 0 3 8 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 11.00 3.25 110.833 37884 355 241 241
242 13022 - KAĞAN ÇETİN 0 / A 9 30 1.50 0 5 -1.25 0 5 -1.25 1 4 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 6 14 2.50 1 6 -0.50 1 6 -0.50 0 4 -1.00 20.00 77.00 0.75 102.500 38157 360 242 242
243 12238 - ZEKİ BATIN KAYA 12 / 0 1 8 -1.00 1 4 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 13.00 -1.25 95.833 38316 361 243 243


