
SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EROL 13016

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,395 212,850 2 46 1289 2973 84010

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
235,248 246,620 1 35 752 1690 50837

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
221,385 234,390 1 30 921 2160 63525

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 2 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,74

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,23

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,50 0,11 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,50 0,33 2,33

Matematik-2 31 14 2 13,50 44 6,62 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,00 1,47 1,37

Matematik 40 14 2 13,50 34 6,62 9,44 8,41

Fizik 14 4 6 2,50 18 0,88 2,87 2,67

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,00 1,89 1,87

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,38 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 0,50 8,97 7,88

Toplam: 280 80 35 71,25 25 64,16 84,62 86,39

Sosyal-2                                        E      

Cevap Anahtarı B ACAAABAEEDAEABCDBEABCDCCDCDEBDADCDCDCDAEDAAAAE

Matematik AAa CE  CCD    CDE CDE     bB           

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri aBdD AbEae b  ca            a  a        

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 2 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
POLAT SALİH MİROĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,558 212,850 1 40 1281 2938 83822

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
195,239 246,620 2 57 1299 2916 80329

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
186,236 234,390 2 55 1369 3223 92419

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 2 60 1615 3787 111266

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,57 71

TYT Sosyal 20 14 3 12,66 63

TYT Matematik 40 13 4 12,41 31

TYT Fen 20 5 4 4,18 21

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 6,62 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,00 1,47 1,37

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,62 9,44 8,41

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 0,88 2,87 2,67

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,00 1,89 1,87

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,38 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 3 14 -0,50 -1 0,50 8,97 7,88

Toplam: 280 65 34 57,07 20 64,16 84,62 86,39

Matematik c                                       

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri dad  cd a cC  e       c E   bdadc    A  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAHRAMANLAR 17013 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,303 212,850 3 3 430 1054 29657

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
340,510 246,620 4 5 259 512 15243

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
279,018 234,390 4 5 399 813 22430

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 13 10 10,50 34 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 4 1 3,75 42 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 17 11 14,25 36 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 141 33 132,75 47 85,17 84,62 86,39

Matematik BDcAaCd   C  Da EdDdDC dadEBCB   DcADd  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDdAAcaDAAe   CcDeBECeEe b ACE ABE    bA

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 1 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 3 1 2 33
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SAİT 13090 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,058 212,850 35 52 1356 3164 90877

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
197,045 246,620 38 56 1284 2859 78323

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
184,713 234,390 38 57 1380 3255 93477

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 31 2 3 1,25 4 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 2 3 1,25 3 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 63 31 55,25 20 85,17 84,62 86,39

Matematik  a A eC                     b           

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BbebA  Dd  ba              b a          

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AYGÜN 13072 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,665 212,850 1 1 198 498 13171

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
181,835 246,620 40 59 1448 3340 93200

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
230,875 234,390 18 24 820 1914 55748

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,35 0,33 1,54

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 0,21 0,21 2,56

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,40 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,24 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 6 19,50 49 1,21 0,94 6,61

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 0,16 0,11 0,74

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,08 0,05 0,67

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,04 0,02 0,23

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,04 0,03 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,14 0,11 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 14 13,50 34 0,46 0,33 2,33

Matematik-2 31 2 11 -0,75 -2 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 2 11 -0,75 -2 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 2 6 0,50 4 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 92 55 78,25 28 85,17 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1 DBEDEBa dCDC ab eD   D BACAEE C a C  DD 

Cevap Anahtarı B DBEDEBBAECDCCEAACDBCCDABACAEEECCEBCBDDDB

Sosyal-2 b beAB  EaAEbcaD aABCca a DEB  c DCDCDdd      

Cevap Anahtarı B ACAAABAEEDAEABCDBEABCDCCDCDEBDADCDCDCDAEDAAAAE

Matematik eAaceb d    Cc   ce b   b               

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri Bdeccb  a  C            c      Bb       

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 4 2 57
DİVAN EDEBİYATI 3 0 2 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 3 1 1 33
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 2 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ALPTUĞ GÜRDİL 13065 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,430 212,850 15 21 905 2153 64008

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
277,020 246,620 13 20 492 1071 33055

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
230,430 234,390 19 25 824 1922 56115

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 1 3 0,25 3 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 11 8 9,00 23 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 5 3 4,25 33 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 106 48 94,00 34 85,17 84,62 86,39

Matematik  DAAce   DCC a  E D D   a  Bbd   D  ed  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri Bcacec Dd  bC CADDdEa c    bCEE BE dA  A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TERZİ 13031 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,303 212,850 28 39 1211 2807 81788

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
218,983 246,620 29 43 928 2082 60755

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
197,778 234,390 29 44 1208 2849 83166

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 10 13 6,75 17

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 31 5 11 2,25 7 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 1 0 1,00 11 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 6 11 3,25 8 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 8 17 3,75 9 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 81 58 66,50 24 85,17 84,62 86,39

Matematik bcD e  aad bbaA     Da     CBD   d      

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri aBbbeecE e aE ddE  b  bC   dcaCBA  a b  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÜNLÜ 13082 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,750 212,850 37 55 1406 3303 95036

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
231,620 246,620 26 38 790 1778 52768

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
208,745 234,390 26 37 1066 2497 74127

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 8 20,00 50

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,35 0,33 1,54

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,21 0,21 2,56

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,40 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,24 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 1,21 0,94 6,61

Matematik-2 31 11 10 8,50 27 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 3 0 3,00 33 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 14 10 11,50 29 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 2 6 0,50 4 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 10 16 6,00 15 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 78 56 64,00 23 85,17 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1                                   B c B 

Cevap Anahtarı A BEDBEDAECBCDEACBDCABADCCCAAEEECCEBBCDDBD

Matematik B AAdCad  dCc   E DEDCa b  cCeDc   A   D

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri abBce  a   aC ebDe  C cBB cAacabBEe    A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDAZANYAR  GÜLTE 13180 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,180 212,850 25 35 1121 2594 76246

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
275,600 246,620 16 23 500 1084 33519

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
241,030 234,390 13 18 719 1667 47652

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 31 16 5 14,75 48 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 0 2,00 22 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 18 4 17,00 43 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 10 0,50 4 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 98 40 88,00 31 85,17 84,62 86,39

Matematik BDAA eCbbD CADCCE DED       C a    A   D

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BbaAedEadd aacC  e         ACEaABE    bA

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AVŞİN ÇAKAN 13096 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,486 212,850 17 24 921 2188 65058

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
200,904 246,620 36 53 1209 2673 74668

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
193,751 234,390 33 48 1260 2966 86431

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,57 71

TYT Sosyal 20 14 3 12,66 63

TYT Matematik 40 13 4 12,41 31

TYT Fen 20 5 4 4,18 21

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,35 0,33 1,54

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 0,21 0,21 2,56

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,40 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 3,50 9 1,21 0,94 6,61

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,11 0,74

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,05 0,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,04 0,02 0,23

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,03 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,14 0,11 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 3 2,25 6 0,46 0,33 2,33

Matematik-2 31 2 14 -1,50 -5 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 2 14 -1,50 -4 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 78 54 65,07 23 85,17 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1 BdD  a          DC                      

Cevap Anahtarı A BEDBEDAECBCDEACBDCABADCCCAAEEECCEBBCDDBD

Sosyal-2                                   DeEbDb      

Cevap Anahtarı A CAAABAEEAADEDBCBABCDAECDCDCBEDCDADDCEADCADAAEA

Matematik Bacdae  c bd e C a b      bea           

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri B ed ecDbda CE   e dd      dCaa aE eA  e

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 1 0 14
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 3 1 0 33
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 2 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 2 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 17003 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,240 212,850 20 29 993 2321 68469

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
264,410 246,620 20 28 554 1213 37504

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
215,675 234,390 23 34 991 2326 68377

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 31 7 6 5,50 18 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 7 7 5,25 13 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 3 6 1,50 12 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 96 33 87,75 31 85,17 84,62 86,39

Matematik   a C c C  b  A DEeC  a    bB e         

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri BBcb A    Aa  cC ae   ebcBAAbaCBA EDAdCD

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 1 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BATBAY 13091 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,040 212,850 9 10 746 1767 51105

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
283,490 246,620 12 18 466 989 30829

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
245,220 234,390 12 17 676 1551 44515

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 1 0 1,00 11 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 11 4 10,00 25 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 107 20 102,00 36 85,17 84,62 86,39

Matematik BaAb e     C D CE DcD      BC      A    

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri aD      d     CAD   b      A a ABE C   A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 1 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU EREN 13045 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,710 212,850 34 51 1348 3144 89999

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
209,615 246,620 31 47 1061 2353 67278

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
188,870 234,390 35 53 1315 3096 90276

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 31 3 2 2,50 8 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 3 2 2,50 6 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 70 39 60,25 22 85,17 84,62 86,39

Matematik  DAAbe                                  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri B BcAd  cc  Cc A          ddedbA   e e A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 13125 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,265 212,850 33 50 1339 3130 89476

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
223,683 246,620 28 42 866 1962 57534

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
201,955 234,390 28 42 1159 2716 79770

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 5 30,75 77

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 31 6 4 5,00 16 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 0 2,00 22 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 8 4 7,00 18 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 72 27 65,25 23 85,17 84,62 86,39

Matematik  DdAd     C     EaDbD        B   D      

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri  bBcc  Dd  bC              AC  Aa  e   b

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 1 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KOTLUCA 13017 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,180 212,850 2 2 306 786 22456

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
401,060 246,620 1 1 102 170 4628

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
319,823 234,390 1 1 142 252 6842

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,35 0,33 1,54

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,21 0,21 2,56

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,40 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,24 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 2 5,50 14 1,21 0,94 6,61

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 7 0 7,00 78 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 26 3 25,25 63 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 11 0 11,00 85 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 162 23 156,25 56 85,17 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1 BE                           a    a DDBD

Cevap Anahtarı A BEDBEDAECBCDEACBDCABADCCCAAEEECCEBBCDDBD

Matematik BDAA CC DDCC DCCEeDcDC d   BCB ECD ADE  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDdb BEaAAB CECAD BEC EBBAEAC EABEeCADDA

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 2 1 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİRHAN KAYA 13122 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,220 212,850 36 53 1364 3196 91727

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
248,995 246,620 22 30 646 1439 43926

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
217,900 234,390 22 31 959 2258 66471

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 31 13 6 11,50 37 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 0 2,00 22 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 15 6 13,50 34 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 87 56 73,00 26 85,17 84,62 86,39

Matematik BbdbEC dDD C eCCE    C  C  BC aE D      

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri Bcab eaD   DCce  DB be BdAd  EEAcd  c  b

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 1 0 33
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NAZ DEMİRBAĞ 17006 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,998 212,850 12 15 858 2041 60019

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
264,873 246,620 19 27 550 1208 37322

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
255,673 234,390 10 13 580 1287 36886

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 12 2 11,50 58

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 3 0 3,00 33 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 18 5 16,75 42 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 99 27 92,25 33 85,17 84,62 86,39

Matematik BDAAcCad  CCADCCE D D      Bbe ECD      

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri c abca  A     ac                        

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 13152 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,660 212,850 40 59 1534 3611 103949

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
177,003 246,620 41 60 1489 3445 96949

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
165,350 234,390 41 60 1529 3598 103620

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,25 56

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 2 2 1,50 4 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 4 13 0,75 2 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 48 37 38,75 14 85,17 84,62 86,39

Matematik bcD          D                          

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri  Beb Ad c  b      e        ddaead E Ab  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZTÜRK 17008 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,173 212,850 10 11 782 1848 53166

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
275,763 246,620 14 21 498 1082 33467

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
237,733 234,390 15 20 754 1742 50174

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 31 9 4 8,00 26 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 9 4 8,00 20 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 105 25 98,75 35 85,17 84,62 86,39

Matematik  ADBed CCC       E C  a    bB           

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri  B  BcA      b C       a   ca CBAaEDbAC 

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 1 0 33
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 1 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZÇİFTÇİ 13081 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,853 212,850 38 56 1420 3334 95710

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
205,508 246,620 33 50 1131 2513 70582

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
191,848 234,390 34 50 1284 3018 88049

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Matematik-2 31 6 1 5,75 19 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 6 1 5,75 14 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 6 20 1,00 3 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 64 34 55,50 20 85,17 84,62 86,39

Matematik AAD  E       D   b         C            

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri aacbe cE  dCcbc       cac edc eBADcbbA  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKALP AYDIN 53 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,528 212,850 27 37 1184 2720 79330

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
270,335 246,620 18 26 527 1138 35336

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
211,888 234,390 24 35 1019 2406 71524

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 31 10 8 8,00 26 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 10 10 7,50 19 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 19 8 17,00 43 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 95 37 85,75 31 85,17 84,62 86,39

Matematik BeAA CCdDDCebDCb d  c         e  c d    

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDBAAdEDbe  C CADa  d  e e ACEEABEe    A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 3 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KESKE 13038 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,420 212,850 21 30 1035 2423 71653

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
252,628 246,620 21 29 622 1383 42347

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
232,225 234,390 17 23 801 1873 54683

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 31 11 3 10,25 33 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 0 2,00 22 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 13 3 12,25 31 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 91 32 83,00 30 85,17 84,62 86,39

Matematik BDAA e AD CC    E Dc        CB      Dd  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDaAb a     e Cc    a       aaEA  e d   

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZENUR AYDOĞAN 13086 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,348 212,850 11 12 818 1941 56252

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
314,343 246,620 7 9 349 707 21773

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
263,303 234,390 6 8 516 1132 31701

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 31 16 2 15,50 50 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 3 1 2,75 31 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 19 3 18,25 46 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 117 23 111,25 40 85,17 84,62 86,39

Matematik   AA   A DCCADC EeDEDC E   BbBaE D      

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri B eAAaE AA    Cc    aD eB  ACbEcBEDe   A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 1 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İNANÇ SEM Z 13131 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,565 212,850 23 32 1113 2573 75816

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
200,015 246,620 37 54 1221 2706 75442

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
194,903 234,390 31 46 1250 2943 85558

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,35 0,33 1,54

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 0,21 0,21 2,56

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,40 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,24 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 9 7,75 19 1,21 0,94 6,61

Matematik-2 31 1 3 0,25 1 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 1 3 0,25 1 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 8 3 7,25 18 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 69 42 58,50 21 85,17 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1 BED       C     e d    eCAd  a CEB aDbaa

Cevap Anahtarı A BEDBEDAECBCDEACBDCABADCCCAAEEECCEBBCDDBD

Matematik  D   e     b                d           

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri B  eA E A   d e     C          ABE      

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 1 1 14
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 1 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ŞAKAR 13040 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,558 212,850 29 40 1281 2938 83822

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
211,654 246,620 30 46 1036 2299 65726

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
184,846 234,390 37 56 1375 3249 93386

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,57 71

TYT Sosyal 20 14 3 12,66 63

TYT Matematik 40 13 4 12,41 31

TYT Fen 20 5 4 4,18 21

Matematik-2 31 0 3 -0,75 -2 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 2 6 0,50 4 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 8 10 5,50 14 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 70 32 62,57 22 85,17 84,62 86,39

Matematik      e             d a                  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri B dded cAc    dA         e AC a BEb    A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL BULUT 13137 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,593 212,850 19 28 990 2308 68120

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
275,725 246,620 15 22 499 1083 33485

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
239,668 234,390 14 19 732 1696 48703

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 31 12 10 9,50 31 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 5 3 4,25 47 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 17 13 13,75 34 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 105 52 92,00 33 85,17 84,62 86,39

Matematik AAaBeadeCC b   dDEeCDEC    bBaBDEdb EDc 

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri dBcb Ac    C bbC     c aE  bdECBA E  A  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 3 2 1 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ERGÜL 13057 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,718 212,850 41 60 1575 3690 106771

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
185,043 246,620 39 58 1418 3246 90391

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
172,088 234,390 40 59 1497 3526 101055

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 9 11,75 29

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Matematik-2 31 8 4 7,00 23 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 1 0 1,00 11 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 9 4 8,00 20 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 41 20 36,00 13 85,17 84,62 86,39

Matematik  DAA  d a  CbD  E Dc C               E  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BbBde                                   

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKYILMAZ 777777 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,855 212,850 18 26 981 2279 66796

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
271,233 246,620 17 25 521 1128 35008

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
233,335 234,390 16 22 794 1848 53753

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 31 10 3 9,25 30 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 1 1,75 19 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 12 4 11,00 28 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 14 19 9,25 23 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 103 47 91,25 33 85,17 84,62 86,39

Matematik bA BCE CC   CD   E         bBbBD a      

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri eBcbdAeEaddb DAdaB De eCE bAcdCBAe bbA  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 1 0 33
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA GÜRBOĞA 13173 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,130 212,850 13 19 881 2094 62193

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
337,405 246,620 5 7 270 530 15947

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
265,550 234,390 5 7 495 1068 30333

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 31 18 4 17,00 55 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 4 0 4,00 44 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 22 4 21,00 53 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 126 34 117,50 42 85,17 84,62 86,39

Matematik AAaBCE CCCDD D CDEBC cC    bBDB E A  e  

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri BBdDBAAEDBACEbcaE eDe  CcBAAdECBcaEDdAeD

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 3 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
METE SEVER 13132 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,793 212,850 14 20 885 2110 62572

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
202,828 246,620 35 52 1189 2619 72861

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
211,020 234,390 25 36 1030 2427 72240

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,35 0,33 1,54

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,21 0,21 2,56

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,40 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,24 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 6 8,50 21 1,21 0,94 6,61

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 2 2 1,50 4 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 4 3 3,25 8 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 72 27 65,25 23 85,17 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1 DBd        b       C D  AC dcaC  B d DD 

Cevap Anahtarı B DBEDEBBAECDCCEAACDBCCDABACAEEECCEBCBDDDB

Matematik bA B                           b        

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri eBbc A     C                   B        

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
NADİR TÜRETKEN 13046 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,815 212,850 22 31 1042 2442 72306

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
247,458 246,620 23 31 667 1477 44646

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
222,555 234,390 21 28 911 2129 62554

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Matematik-2 31 8 7 6,25 20 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 3 1 2,75 31 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 11 8 9,00 23 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 91 42 80,50 29 85,17 84,62 86,39

Matematik AAaBeE  Cb   D  D   Dd b   b  dDEC   e  

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri dBAbc bEa  e   e   D    EBb  a BAe c b  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 1 0 33
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGENUR MENT Ş 13029 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,385 212,850 8 9 742 1760 50744

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
292,268 246,620 11 15 434 903 28147

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
260,183 234,390 9 12 549 1201 33842

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,35 0,33 1,54

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,21 0,21 2,56

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,40 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 4 3,00 8 1,21 0,94 6,61

Matematik-2 31 13 3 12,25 40 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 3 0 3,00 33 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 16 3 15,25 38 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 111 28 104,00 37 85,17 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1                         CA bdE  Ec  e   

Cevap Anahtarı A BEDBEDAECBCDEACBDCABADCCCAAEEECCEBBCDDBD

Matematik BaAAECC   C AD  E DE       BeBD  D d    

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri Bb b  EDed eCcdcDa  C      AC bABE C   A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA CAN KAYNAK 13112 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
230,695 212,850 4 4 462 1122 31796

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
367,678 246,620 2 2 182 341 9644

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
289,525 234,390 2 3 322 637 17161

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 14 5 12,75 41 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 6 0 6,00 67 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 20 4 19,00 48 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 149 32 141,00 50 85,17 84,62 86,39

Matematik BDAA e    CC eC EBDcD   C  BCBcE D  DE D

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDBAAdEDA  b ceADDBEbaEeBAEACadABEDeADbA

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 3 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET FURKAN TOSU 13032 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,273 212,850 32 49 1337 3128 89468

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
234,658 246,620 25 36 756 1699 51124

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
204,038 234,390 27 40 1130 2651 78094

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39

TYT Fen 20 5 12 2,00 10

Matematik-2 31 8 9 5,75 19 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 0 2,00 22 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 10 9 7,75 19 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 84 60 69,00 25 85,17 84,62 86,39

Matematik AADBdacaC   aD   bc  E     bBD D    d   

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri aBcDaAAE  be  cd           AbcaeADE  A  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DOĞAN 16006 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,120 212,850 26 36 1180 2702 78691

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
295,123 246,620 10 13 420 872 27275

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
229,180 234,390 20 27 838 1958 57173

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39

TYT Fen 20 6 5 4,75 24

Matematik-2 31 14 2 13,50 44 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 14 2 13,50 34 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 8 0 8,00 62 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 21 3 20,25 51 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 102 26 95,50 34 85,17 84,62 86,39

Matematik BDAAECCdDDCCADdC                        

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDdAABEcAABDCaCADDBE     AEAC           

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY AŞIK 13071 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,515 212,850 6 7 656 1548 45098

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
332,698 246,620 6 8 284 571 17060

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
262,700 234,390 7 9 525 1148 32122

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76

TYT Fen 20 9 11 6,25 31

Matematik-2 31 14 5 12,75 41 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 2 1,50 17 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 16 7 14,25 36 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 133 42 122,50 44 85,17 84,62 86,39

Matematik A aBeEAC CDc aA DE CD      CB Bed   aD  

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri BBeD AAE  dCcaACEB DB eC Bbe aCBADEbAeCD

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KAVUT 13002 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,178 212,850 16 22 911 2164 64279

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
296,565 246,620 9 12 415 866 26835

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
248,248 234,390 11 15 646 1476 42224

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 2 34,50 86

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 31 12 1 11,75 38 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 4 1 3,75 42 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 16 2 15,50 39 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 5 0 5,00 36 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 5 1 4,75 37 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 14 3 13,25 33 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 106 17 101,75 36 85,17 84,62 86,39

Matematik  DAA     DCCA   E D DC     eCBD  c AD   

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDBAA         CADeBE       eCbEA       A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ŞEŞEN 13168 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,030 212,850 30 47 1314 3054 87553

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
238,708 246,620 24 33 730 1628 48978

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
196,135 234,390 30 45 1228 2899 84567

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 31 5 3 4,25 14 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 5 3 4,25 11 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 79 33 70,75 25 85,17 84,62 86,39

Matematik BDAA  e            c       Be           

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri B  c aEDbdead eA    C      A EEABE dA  A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 1 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA YILDIRIM 13050 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,233 212,850 5 5 519 1249 35999

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
366,895 246,620 3 3 184 348 9795

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
284,218 234,390 3 4 366 718 19692

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 5 0 5,00 56 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 20 5 18,75 47 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 148 36 139,00 50 85,17 84,62 86,39

Matematik AADBeE C C baDACDE  DE     bBa D  A EDD 

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri BBADaAAEDBAC bcCcBDDBEeadaAAdECBAeEbAACD

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK İHSAN KUMRU 13174 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,375 212,850 31 48 1327 3084 88285

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
204,888 246,620 34 51 1142 2533 71117

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
188,510 234,390 36 54 1320 3108 90558

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 3 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 1 0 1,00 11 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 2 1 1,75 4 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 3 3 2,25 6 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 63 15 59,25 21 85,17 84,62 86,39

Matematik  D                          e    D      

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDad    d                      A        

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCAN NAZLI 13116 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,345 212,850 24 33 1116 2584 76057

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
226,263 246,620 27 41 838 1898 55927

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
194,810 234,390 32 47 1251 2945 85641

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 11 15 7,25 18

TYT Fen 20 8 11 5,25 26

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 0,16 0,11 0,74

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 0,08 0,05 0,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,04 0,02 0,23

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,03 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,14 0,11 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 4 3,00 8 0,46 0,33 2,33

Matematik-2 31 6 8 4,00 13 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 6 9 3,75 9 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 86 66 69,50 25 85,17 84,62 86,39

Sosyal-2 dCA eB    A dc                                

Cevap Anahtarı B ACAAABAEEDAEABCDBEABCDCCDCDEBDADCDCDCDAEDAAAAE

Matematik AeDBCace C  eD   a         d   a e      

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri dBcDeceEa ca a        Dad  ddaCBADEabAC 

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 2 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YÜREK 13010 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,110 212,850 7 8 716 1701 48896

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
302,223 246,620 8 11 397 816 25144

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
262,650 234,390 8 10 526 1150 32151

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 31 14 4 13,00 42 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 0 2,00 22 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 16 2 15,50 39 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 2 6 0,50 4 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 117 30 109,50 39 85,17 84,62 86,39

Matematik BDAAEeC   CC D  EeDE    C  B B         D

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BceAea     aa ecDeB      b ACa ABED   DA

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 1 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER TAN 13025 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,103 212,850 39 58 1474 3472 99298

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
206,850 246,620 32 49 1108 2458 69437

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
178,578 234,390 39 58 1437 3389 97421

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 41 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 18 17,50 44

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 12 14 8,50 21

TYT Fen 20 7 11 4,25 21

Matematik-2 31 4 9 1,75 6 7,82 7,97 7,00

Geometri 9 2 4 1,00 11 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 6 13 2,75 7 9,35 9,44 8,41

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,02 2,87 2,67

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 2,05 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,23 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 11 20 6,00 15 9,30 8,97 7,88

Toplam: 280 73 80 53,00 19 85,17 84,62 86,39

Matematik AbD Cae e  b     d   ca    C e bb d EeD 

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri eaAccAc D ddcbca  eeBc  d cAEEaBcDcD Aa 

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
A EGEM BALCI 13105 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,200 212,850 11 38 1194 2756 80650

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
235,785 246,620 10 34 748 1682 50517

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
208,435 234,390 11 38 1071 2508 74417

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 31 7 12 4,00 13 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 3 1 2,75 31 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 10 13 6,75 17 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 86 51 73,25 26 89,14 84,62 86,39

Matematik Acc ea CeC b  A  E aDbd  a aBDB  dA d   

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri aBAD A  D d  bbe     c     babCaAD a A  

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 1 0 33
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 2 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ATİKE SUDE ELDEYM 13055 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,890 212,850 9 27 988 2300 67766

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
288,830 246,620 6 17 448 934 29171

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
248,325 234,390 4 14 645 1474 42175

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 31 14 5 12,75 41 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 4 0 4,00 44 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 18 5 16,75 42 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 6 4 5,00 38 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 106 36 97,00 35 89,14 84,62 86,39

Matematik BDAAEC Aa CCbD  E Dc C     BbBa  D  DE  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BbBde         ebDaBECDEe   bCddABbeC   A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP AYDENİZ 17005 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,558 212,850 12 40 1281 2938 83822

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
273,854 246,620 8 24 511 1107 34150

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
222,376 234,390 8 29 913 2138 62706

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,57 71

TYT Sosyal 20 14 3 12,66 63

TYT Matematik 40 13 4 12,41 31

TYT Fen 20 5 4 4,18 21

Matematik-2 31 12 4 11,00 35 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 2 1 1,75 19 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 14 5 12,75 32 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 3 1 2,75 21 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 92 32 84,57 30 89,14 84,62 86,39

Matematik BaA  CC e CCAD  E Da       BCBa     Da  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDBce ED ddb a  DDB    d   AC  ABEDC  bA

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM DOĞAN 13006 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,068 212,850 6 18 867 2067 61067

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
277,058 246,620 7 19 491 1070 33041

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
230,388 234,390 7 26 827 1928 56154

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 31 9 4 8,00 26 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 9 4 8,00 20 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 104 34 95,50 34 89,14 84,62 86,39

Matematik cAaB    CC   D  DE CDb     b            

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri  cAb dcEa A  bbC Bea  aC  AAEECBA Eb Ae 

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DAĞELEN 13052 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,228 212,850 2 13 843 2007 58661

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
313,308 246,620 3 10 354 713 22044

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
268,063 234,390 2 6 471 1009 28720

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 31 16 5 14,75 48 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 6 0 6,00 67 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 22 5 20,75 52 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 14 9 11,75 29 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 118 33 109,75 39 89,14 84,62 86,39

Matematik BaAAc CAb C AD CEBDE C     BCBcE D AeE D

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BD b   D  Bba CcD      eBA da bABEDCb  A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 3 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE PEHLİVAN 13043 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,498 212,850 3 14 849 2025 59492

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
293,418 246,620 4 14 427 889 27790

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
236,028 234,390 6 21 769 1784 51581

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 31 10 2 9,50 31 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 10 2 9,50 24 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 4 1 3,75 27 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 6 1 5,75 44 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 17 4 16,00 40 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 107 20 102,00 36 89,14 84,62 86,39

Matematik BDAA eCADb CA               C           

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri BDdAA         CAD   bD  BA dC EcBE CA  A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN Ç* İN 13022 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,558 212,850 12 40 1281 2938 83822

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
228,644 246,620 13 40 815 1838 54491

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
200,831 234,390 13 43 1174 2755 80667

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,57 71

TYT Sosyal 20 14 3 12,66 63

TYT Matematik 40 13 4 12,41 31

TYT Fen 20 5 4 4,18 21

Matematik-2 31 8 12 5,00 16 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 8 12 5,00 13 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 2 6 0,50 4 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 11 22 5,50 14 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 81 53 68,32 24 89,14 84,62 86,39

Matematik AcaBdbcaa  DCec  EBCeEa    a            

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri dBccdAeabdcd bAadceb    E dAdaCBADED dec

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÇAĞLAR 13114 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,985 212,850 7 23 913 2169 64508

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
199,380 246,620 15 55 1232 2734 76045

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
204,323 234,390 12 39 1122 2639 77870

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,40 0,33 1,54

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 0,32 0,21 2,56

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 5 10,75 27 0,72 0,94 6,61

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 74 49 61,75 22 89,14 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1 BEDBED cC  eEACeDC   a a                

Cevap Anahtarı A BEDBEDAECBCDEACBDCABADCCCAAEEECCEBBCDDBD

Matematik    c                                    

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri Bbebd EebABba              AC dAB  a   A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 2 2 29
DİVAN EDEBİYATI 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 3 1 0 33
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ TEKGÜL 13028 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,315 212,850 5 17 863 2059 60790

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
339,763 246,620 2 6 261 515 15435

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
262,605 234,390 3 11 527 1153 32178

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 31 18 4 17,00 55 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 3 2 2,50 28 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 21 6 19,50 49 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 5 7 3,25 25 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 128 38 118,50 42 89,14 84,62 86,39

Matematik AAaBCE CCCDD aA DE  DECE   bBcBDE   da  

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri BBADBeAEDBAbE cdE DDedbadBAAdECBADE AAC 

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 2 0 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 3 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA CAN AYDIN 13124 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,270 212,850 10 34 1117 2588 76141

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
234,530 246,620 11 37 757 1702 51191

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
217,510 234,390 9 32 965 2270 66824

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 31 10 6 8,50 27 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 10 6 8,50 21 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 2 4 1,00 8 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 6 17 1,75 4 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 84 40 74,00 26 89,14 84,62 86,39

Matematik BDAA C Ae  eAe dE    C     Bb    b      

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri abdcd     eb  ec   Ebe    EdCdEAaE ec a 

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 3 1 0 33
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 5 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT ARDA KOŞUN 13007 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,558 212,850 12 40 1281 2938 83822

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
230,959 246,620 12 39 794 1791 53171

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
192,491 234,390 14 49 1281 3007 87584

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,57 71

TYT Sosyal 20 14 3 12,66 63

TYT Matematik 40 13 4 12,41 31

TYT Fen 20 5 4 4,18 21

Matematik-2 31 3 4 2,00 6 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 3 4 2,00 5 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 77 31 69,82 25 89,14 84,62 86,39

Matematik dbD     CC   a             b            

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri BBcceAdED  Cca             AbdCBA    AC 

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SOFUOĞLU 13080 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,865 212,850 8 25 979 2277 66786

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
245,265 246,620 9 32 682 1513 45692

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
215,970 234,390 10 33 988 2321 68143

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 3 1 2,75 31 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 5 1 4,75 12 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 88 25 81,75 29 89,14 84,62 86,39

Matematik  D         C                 BD     Da  

Cevap Anahtarı A BDAAECCADDCCADCCEBDEDCDECBEBCBDECDBADEED

Fen Bilimleri                     a       CcaABEDbA  A

Cevap Anahtarı A BDBAABEDAABDCECADDBECDEBBAEACEEABEDCADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK AKTOPRAK 13073 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,033 212,850 1 6 549 1324 38283

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
362,483 246,620 1 4 198 373 10610

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
303,493 234,390 1 2 220 412 11635

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 31 22 1 21,75 70 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 5 1 4,75 53 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 27 2 26,50 66 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 9 1 8,75 63 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 3 5 1,75 13 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 19 8 17,00 43 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 142 21 136,75 49 89,14 84,62 86,39

Matematik AADBCE CCCD C  CDEBCD CE  BCBcBDE A dD  

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri aBADBAAED A   cdE eD  a  BbA dCBAD b AC 

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 3 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 3 2 0 67
İNTEGRAL 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE BULKOY 13127 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,558 212,850 12 40 1281 2938 83822

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
212,989 246,620 14 45 1021 2260 64750

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
190,406 234,390 15 52 1302 3058 89150

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,57 71

TYT Sosyal 20 14 3 12,66 63

TYT Matematik 40 13 4 12,41 31

TYT Fen 20 5 4 4,18 21

Matematik-2 31 3 7 1,25 4 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 3 7 1,25 3 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 72 36 63,57 23 89,14 84,62 86,39

Matematik ccD C e  d   a  e           B  b        

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri acbD  A D      e B  a D   b  aaBceE     

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ARDA AYDOĞU 13076 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,880 212,850 4 16 860 2043 60181

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
289,820 246,620 5 16 445 928 28878

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
247,900 234,390 5 16 655 1490 42484

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 15 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 31 14 3 13,25 43 8,87 7,97 7,00

Geometri 9 1 1 0,75 8 1,52 1,47 1,37

Matematik 40 15 4 14,00 35 10,38 9,44 8,41

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,05 2,87 2,67

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,80 1,89 1,87

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,50 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 10,35 8,97 7,88

Toplam: 280 110 38 100,50 36 89,14 84,62 86,39

Matematik AAaBC  CCCD  DACDEe        C c D    d   

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri aBAbaee D A   cCc      a   A ECBADEb Ae 

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 3 2 1 67
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM SUDE ERBİL 13169 13E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,410 212,850 1 54 1376 3227 92461

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
216,803 246,620 1 44 952 2134 62152

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
202,475 234,390 1 41 1154 2702 79361

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 1 60 1615 3787 111266

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

TYT Fen 20 3 7 1,25 6

Matematik-2 31 10 12 7,00 23 7,50 7,97 7,00

Geometri 9 2 3 1,25 14 0,75 1,47 1,37

Matematik 40 12 15 8,25 21 8,25 9,44 8,41

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 -1,25 2,87 2,67

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,25 1,89 1,87

Biyoloji 13 1 11 -1,75 -13 -1,75 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 7 23 1,25 3 1,25 8,97 7,88

Toplam: 280 77 63 61,25 22 61,25 84,62 86,39

Matematik AAD e bCCCDab cdDEB bbb    b  dDdd   eeE

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri Bebbe cc dde   CEcDDd  Cd   dcbcdDdbbcaa

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 3 3 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D AYT TG 3.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF PUSAT UZUN 173117 13Z

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,138 212,850 1 57 1426 3359 96343

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

SAY
209,344 246,620 1 48 1065 2365 67483

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

EA
191,098 234,390 1 51 1295 3038 88619

Puanı Hesaplanan: 60 1611 3774 110563

Katılımlar: 1 60 1615 3787 111266

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,57 71

TYT Sosyal 20 14 3 12,66 63

TYT Matematik 40 13 4 12,41 31

TYT Fen 20 5 4 4,18 21

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,33 1,54

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 -0,75 0,21 2,56

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 0,25 1,24

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 -1,50 0,14 1,26

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 35 -3,75 -9 -3,75 0,94 6,61

Matematik-2 31 4 1 3,75 12 3,75 7,97 7,00

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,00 1,47 1,37

Matematik 40 6 1 5,75 14 5,75 9,44 8,41

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,00 2,87 2,67

Kimya 13 0 9 -2,25 -17 -2,25 1,89 1,87

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 -0,75 4,21 3,34

Fen Bilimleri 40 5 24 -1,00 -3 -1,00 8,97 7,88

Toplam: 280 78 79 58,82 21 58,82 84,62 86,39

Edebiyat-Sosyal-1 aBbcdaebcCcaabdedcdeaaABcdcbaabCddeecbaa

Cevap Anahtarı B DBEDEBBAECDCCEAACDBCCDABACAEEECCEBCBDDDB

Matematik   DB    C                  bB BD        

Cevap Anahtarı B AADBCEACCCDDCDACDEBCDECEDEBCBDBDECABEDDE

Fen Bilimleri eBADcdAbccba     abbcdcbba      eDabcbba

Cevap Anahtarı B BBADBAAEDBACEDACEBDDBEDCEBAAEECBADEDAACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 7 1 6 14
DİVAN EDEBİYATI 3 0 3 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 3 1 2 33
TİYATRO 1 1 0 100
ROMAN 2 0 2 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 3 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 3 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
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