
SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
A MUSTAFA KİŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,873 311,310 12 101 283 368 13479

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 6 1 5,67 57 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 3 3 2,00 20 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 4 3 3,00 15 6,93 6,27 5,14

Fen 20 7 1 6,67 33 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 42 15 37,00 41 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCaDDBABaCcBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBCAAD   

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CD dcDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dD  DB bc 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  d D      Cc d B A  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDC bA            

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 1 60

Tarih 10 6 1 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 3 20

Matematik 20 4 3 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 1 30

Fen 20 6 1 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA ULAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,578 311,310 15 155 399 549 26179

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 2 5 0,33 2 6,93 6,27 5,14

Fen 20 6 11 2,33 12 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 24 44 9,33 10 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) Dcda a dBBbcBdbDaCdc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  aBCAbDcaC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) d adcbdbcA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) da aDB CbC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) ab  A  b a B d      

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dadD Bdb b acCAbBd a

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,027 311,310 7 54 181 224 7085

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 7 1 6,67 33 6,93 6,27 5,14

Fen 20 15 3 14,00 70 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 63 13 58,67 65 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABcCBBbBcaCbBc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     B B BCC    d AC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dBdBD CBDD BACBCDbDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 1 35

Matematik 20 7 1 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 3 75

Fen 20 15 3 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN ALTINTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,721 311,310 3 17 95 108 2763

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 13 2 12,33 62 6,93 6,27 5,14

Fen 20 16 4 14,67 73 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 72 13 67,67 75 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDdBBCBBABDDCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) aDADAAbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CAABDB BCCc A ADAd 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBDACBDDbBACBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 2 65

Matematik 20 13 2 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,567 311,310 9 65 209 262 8507

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 7 8 4,33 22 6,93 6,27 5,14

Fen 20 10 10 6,67 33 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 63 22 55,67 62 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABcCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCdDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) cC bc B BCbaa adDAC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBCBaACcDbcDcCadDdbB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 8 35

Matematik 20 7 8 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE GİRGİNOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,923 311,310 11 90 258 327 11696

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 5 3 4,00 20 6,93 6,27 5,14

Fen 20 14 6 12,00 60 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 53 25 44,67 50 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cdCDDbbBcCBaAdDDCdBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDbcAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADadDcABDa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) a   B BdBCC b       

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBCBDbCdDDcBACaCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KAVUKÇU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,404 311,310 10 79 238 298 10186

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 5 3 4,00 40 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 3 3 2,00 10 6,93 6,27 5,14

Fen 20 13 3 12,00 60 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 54 12 50,00 56 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBb c BABBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBC bbAc 

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CD A DACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)     d b  CCc B      

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCB ABA DBdA B cd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 0 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 0 80

Din K.ve A.B. 10 8 0 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 3 65

Fen 20 13 3 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SU YEŞİLÇAYIP 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,835 311,310 14 149 380 514 22723

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 0 5 -1,67 -17 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 0 5 -1,67 -17 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 3 0 3,00 15 6,93 6,27 5,14

Fen 20 7 7 4,67 23 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 23 29 13,33 15 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DcbaDDccBBCBcba   Aa

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cc  b a  b

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) b  b ad a 

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) d bCDc CAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)           CB      C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dDb Cad   bD CAcdC  

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 5 0

Tarih 10 0 5 0

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 0 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 0 5 0

Din K.ve A.B. 10 0 5 0

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 0 15

Matematik 20 3 0 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 7 30

Fen 20 6 7 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SU FİDAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,387 311,310 13 139 362 484 20377

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 3 6 1,00 5 6,93 6,27 5,14

Fen 20 8 9 5,00 25 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 35 35 23,33 26 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbac ddBBCcBAbDcCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBbAAcAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbcaAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dD  cd b b

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)   dcA      Bbd  dAb 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) d CaaadAAdDc CAa dBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 0 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 0 2 0
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL BAYRAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,166 311,310 4 30 124 147 4478

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 12 1 11,67 58 6,93 6,27 5,14

Fen 20 13 4 11,67 58 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 66 14 61,33 68 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) bACDDDbBcCBBABaDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADBbBDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDaADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  bAABDB BCCB   AD C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) b dBDAC D ABcCBCDCcB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 1 60

Matematik 20 12 1 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN AYDINYER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,303 311,310 8 59 191 236 7388

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 11 5 9,33 47 6,93 6,27 5,14

Fen 20 16 4 14,67 73 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 59 26 50,33 56 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDbB CBccdbDCdBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAbbBdb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADBAdDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CcbaBDCAcB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CA BcBdBCCBab AD Cb

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBCdDdCBDDcAACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BADEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,125 311,310 2 7 63 68 1479

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 14 2 13,33 67 6,93 6,27 5,14

Fen 20 16 4 14,67 73 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 78 8 75,33 84 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) cCADADADBCCBCB Bb   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDbDCBCABADDBCcDBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 2 70

Matematik 20 14 2 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA EFENDİOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,883 311,310 6 43 158 197 5953

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 6 1 5,67 28 6,93 6,27 5,14

Fen 20 14 3 13,00 65 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 63 8 60,33 67 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDABBCBBABDD bB 

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAAC aA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAcBbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C    B BCC c     C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) b CBDAC DDA cCBd CDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 1 85

Türkçe 20 17 1 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 0 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 1 30

Matematik 20 6 1 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 3 65

Fen 20 13 3 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA KARA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,425 311,310 5 41 150 188 5544

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 5 3 4,00 40 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 9 2 8,33 42 6,93 6,27 5,14

Fen 20 13 5 11,33 57 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 63 14 58,33 65 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDcBABBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBB AAbAc 

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBcCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CA A   BCCBdB B  a 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCAB DDaCc Bddb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 2 45

Matematik 20 9 2 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR EZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,253 311,310 1 5 54 59 1333

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 15 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,53 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,05 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,40 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 5,96 3,88

Matematik 20 19 0 19,00 95 6,93 6,27 5,14

Fen 20 15 5 13,33 67 10,45 9,83 7,97

Toplam: 90 78 10 74,67 83 49,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDdBcCBBbBDDC BD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAcCBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CAABDBCBCCBDADADACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBcACBDDcBACBCDaDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 19 0 95

Matematik 20 19 0 95

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,852 311,310 68 157 404 570 28152

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 5,56 6,27 5,14

Fen 20 4 13 -0,33 -2 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 20 43 5,67 6 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) bcdaDbdcaCBabdDc Ca 

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) Cabacdaac 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) bDCAD ABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bbCacDd ca

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)            d        

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dBaabddaD c dbcd Cc 

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 13 25

Türkçe 20 5 13 25

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 8 10

Tarih 10 1 8 10

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 13 15

Fen 20 3 13 15

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA GÖRDESLİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,579 311,310 57 138 361 482 20067

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 4 1 3,67 37 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 5 2 4,33 43 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 1 1 0,67 3 5,56 6,27 5,14

Fen 20 8 10 4,67 23 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 32 24 24,00 27 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDD ABBbBBdBcca db

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CD  AAb   

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A aA c  Db

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAC BDa  d

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)       d B           

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aadcbACca b cbBCD DB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 3 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 1 40

Tarih 10 4 1 40

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 3 30

Din K.ve A.B. 10 3 3 30

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HAMARAT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,600 311,310 23 58 189 234 7350

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 12 1 11,67 58 5,56 6,27 5,14

Fen 20 11 9 8,00 40 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 57 24 49,00 54 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDABabBBddDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) bDAbAAbBB 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADdA Dd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dAbcBDCdDd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) dCAAB B BCCB A A  C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBaACBDcdBbCaaDaDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 12 1 60

Matematik 20 12 1 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ İTAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,495 311,310 50 123 333 442 17234

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 2 6 0,00 0 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 6 3 5,00 25 5,56 6,27 5,14

Fen 20 10 5 8,33 42 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 37 34 25,67 29 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) aaCaDaBdBcCcBAaDDdAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) Ac aAbcb d

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CbabcDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BacaDB Cbb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C    A  CCBCd d  b 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDb  aCA A DcCcDd  C

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 3 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 3 30

Matematik 20 6 3 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 2 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ TUNA YILMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
463,238 311,310 1 2 29 30 553

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 18 2 17,33 87 5,56 6,27 5,14

Fen 20 18 1 17,67 88 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 82 7 79,67 89 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBbBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADADAcBCCBCBDBAAaB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCAB DDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 18 2 90

Matematik 20 18 2 90

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER SANDIKÇI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,572 311,310 52 127 341 453 18181

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 3 0 3,00 30 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 3 3,00 15 5,56 6,27 5,14

Fen 20 7 3 6,00 30 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 34 15 29,00 32 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCC bdcBBdaB  D   c

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  BBCdAaA C

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CD  c ACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG)    CDB    

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b  A   aCCB   c    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BD   B ABc   dA   Bb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 0 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 0 30

İngilizce 10 3 0 30

Talking about Internet habits 1 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 2 1 0 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 0 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 3 20

Matematik 20 4 3 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 3 35

Fen 20 7 3 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARCA KIRANER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,865 311,310 49 122 331 439 17059

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Fen 20 8 5 6,33 32 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 40 20 33,33 37 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDbBBaBBdcbDa BD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAcbBBd

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCbDd a b

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (FEN) C  aDd  D dA d CDCcB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 5 40

Fen 20 8 5 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDİL TURAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,289 311,310 51 125 336 446 17409

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 11,10 11,67 9,34

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 1 4,67 23 5,56 6,27 5,14

Fen 20 9 9 6,00 30 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 37 24 29,00 32 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbCca  BBacBbDD Cbc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (DİN) CDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDdCDBabAa

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b  A    CC    B A  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCadd dD cCbaB cb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 8 45

Türkçe 20 9 8 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 2 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ YAVUZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,566 311,310 30 78 237 297 10156

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 8 5 6,33 32 5,56 6,27 5,14

Fen 20 11 8 8,33 42 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 57 25 48,67 54 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBdCDDcbdBCcBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBCcAbcDC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbBDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBbAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) c   A b BCCa BDBbAb 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) cDbadBCbC bDaCADBCBd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY NUR ÖZDEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,487 311,310 70 159 406 579 29038

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 0 5 -1,67 -17 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 2 4 0,67 7 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 5,56 6,27 5,14

Fen 20 3 10 -0,33 -2 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 15 47 -0,67 -1 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) aaCaaadddBdBBbDDcbAb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bcaad     

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dbac b aD 

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) acb  B  bC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) aCbDb b ad  ba  b   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN)  ad  abc Ac aa D b a

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 3 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 5 0

Tarih 10 0 5 0

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 0 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 1 6 10

Din K.ve A.B. 10 1 6 10

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Describing simple processes 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 1 0 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 2 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 10 10

Fen 20 2 10 10

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY OCAKÖREN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,027 311,310 53 128 345 459 18559

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 2 4 0,67 7 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 4 1 3,67 37 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 1 3,67 18 5,56 6,27 5,14

Fen 20 8 5 6,33 32 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 30 20 23,33 26 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) Da  c dABBCcBbDDD Ac

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  c b Ac Dd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN)  a b D C d

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG)  D C B C b

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)       d    B  DB   B

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdDCB  Bc c CdDa   

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 1 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 3 20

Din K.ve A.B. 10 2 3 20

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Talking about Internet habits 1 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 0 50
Describing simple processes 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 1 20

Matematik 20 4 1 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 5 40

Fen 20 8 5 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ULUYURT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,076 311,310 26 63 202 253 8194

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 7 6 5,00 25 5,56 6,27 5,14

Fen 20 13 4 11,67 58 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 61 18 55,00 61 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DAdDDDbBBdBBABDDCbBc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDbADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    cBbBCB CB d dcbC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  cdB ACBDD BAaaCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ESENKAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,685 311,310 15 39 145 178 5202

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 9 1 8,67 43 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 3 13,00 65 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 63 9 60,00 67 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABB  B DDDCAb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)   BCAAbADd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  d  A  DBCCBCB B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCD BCcB DD CADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 1 80

Türkçe 20 16 1 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 0 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 1 45

Matematik 20 9 1 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 3 70

Fen 20 14 3 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSEN YURTTAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,789 311,310 37 92 264 335 11953

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 2 4,33 22 5,56 6,27 5,14

Fen 20 10 5 8,33 42 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 52 19 45,67 51 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DaCCDDdABBCBBbcDbaAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaB bADAcd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDaABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b      aCCB B B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BD D BCA d c CADcd a

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN ŞENVER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,999 311,310 7 19 97 111 2819

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 13 2 12,33 62 5,56 6,27 5,14

Fen 20 18 2 17,33 87 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 73 11 69,33 77 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBdCDDBbBBCacdDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAAD DC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  dADA AaBCCB BDBAA  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABdDDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 2 65

Matematik 20 13 2 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİL ÖNEM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,855 311,310 22 57 188 233 7322

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 8 3 7,00 35 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 5 12,33 62 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 62 17 56,33 63 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) aACDDDbBcbBBAB DaCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAbcbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCAaB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   A B dCBCCB  Dd  a 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDAC bbbBcCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KINAY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,498 311,310 4 13 83 92 2197

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 15 2 14,33 72 5,56 6,27 5,14

Fen 20 15 5 13,33 67 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 76 11 72,33 80 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDbBBCBaABDDCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCAbBDB BCCBcADA AC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBaACBDbdBACBCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 2 75

Matematik 20 15 2 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÖZCAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,424 311,310 29 76 230 289 9822

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 3 4,00 20 5,56 6,27 5,14

Fen 20 13 7 10,67 53 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 53 21 46,00 51 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDdABBCBBdDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBdAADAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDabBDACcA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) aD  Dc aA 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  bA   A  CCB   cb   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDdBCdBcDccCADBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 0 2 0
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ERDURAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,077 311,310 24 61 195 243 7839

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 8 0 8,00 40 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 5 12,33 62 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 56 18 50,00 56 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DAbDDcdBBCBBcdDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDA A CBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADaADdbaDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dAC BDacDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     B B   CB A A AC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDAC DDcBACBdaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 0 40

Matematik 20 8 0 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ACAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,732 311,310 41 100 280 362 13255

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 4 2,67 13 5,56 6,27 5,14

Fen 20 12 4 10,67 53 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 48 21 41,00 46 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBdd DBABBCacbDDbCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABB AAbAD 

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) aD AcDbC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BaACDBcCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)     A b  CaBCc a    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dDCDaBCABA   CADc Ba

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 4 60

Fen 20 12 4 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE KIRDÖK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,196 311,310 9 29 123 145 4392

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 10 6 8,00 40 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 6 12,00 60 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 69 17 63,33 70 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDABBdBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbCBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCA a a BCCacAcADAd 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBbBDACBccdBcCBCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 6 50

Matematik 20 10 6 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÜNEY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,021 311,310 18 50 171 214 6671

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 10 10 6,67 33 5,56 6,27 5,14

Fen 20 15 5 13,33 67 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 66 24 58,00 64 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCaDaBABBacBAbDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDcABDACaA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) aaADAcAaBCCBadDBcbac

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDbDdBCABcDDBCAcBCBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 2 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA ÖNEM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,846 311,310 39 96 271 347 12586

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 3 3,00 15 5,56 6,27 5,14

Fen 20 11 8 8,33 42 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 52 23 44,33 49 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DadaD BABBCBBbDDDCcc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) baBbBaACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDAaDBcCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b      BCC  B c b  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdDdBCABc DaCcaBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 3 20

Matematik 20 4 3 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA ÖZCAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,047 311,310 20 52 177 220 6862

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 11 4 9,67 48 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 5 12,33 62 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 63 21 56,00 62 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbCcDBABBaBBbDDcCcc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBdAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBdCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) aCADA AD CCB BbBb  a

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaCABdDD CAaBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 4 55

Matematik 20 11 4 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 2 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DOĞAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,953 311,310 48 116 318 418 15913

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 3 3,00 15 5,56 6,27 5,14

Fen 20 6 8 3,33 17 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 45 24 37,00 41 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDdcaCBabBD C BD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAAbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADcAaDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACcBDdADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   d B  C CC  c    d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  abcaA Bc ACbbd  CD 

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 3 20

Matematik 20 4 3 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 8 30

Fen 20 6 8 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 0 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU A *I 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,373 311,310 56 137 359 479 19957

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 3 4 1,67 17 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 2 4 0,67 3 5,56 6,27 5,14

Fen 20 9 8 6,33 32 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 35 29 25,33 28 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) Dadd  BcdBbBBb DcCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBB A abDC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CD ABDAbDb

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) aDb cB Cd 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b  A   c C  d c    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) Bc DCBCd d c dAbaCBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 8 45

Türkçe 20 9 8 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 0 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 1 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 8 40

Fen 20 8 8 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN CEYLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,772 311,310 47 114 311 408 15230

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 4 3 3,00 30 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 2 3,33 17 5,56 6,27 5,14

Fen 20 10 10 6,67 33 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 40 24 32,00 36 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) bACDDDdBcbBBABcaCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcb AA  BA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcaADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG)          a

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    b    BCC      Ab 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBcACccDcBddBaDCcB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 0 0 0
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 0 0 0
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AYDIN ULAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,235 311,310 58 140 363 486 20542

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 6 13 1,67 8 5,56 6,27 5,14

Fen 20 7 13 2,67 13 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 39 48 23,00 26 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBdd acABBCaBb*D CAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) dBBbcAbdad

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bacdBcAbDb

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BaACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  bAcccAbcdCaCBcdbAbd

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BadcbddcBccbaCbDaCBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 13 30

Matematik 20 6 13 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE YUNUS DEVAY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,625 311,310 11 34 134 162 4803

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 10 4 8,67 43 5,56 6,27 5,14

Fen 20 15 4 13,67 68 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 67 15 62,00 69 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDaABBCBB BaDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADabBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dAbBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   bABDBCBCCBa   cAd 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBd DACBcDABcCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 4 50

Matematik 20 10 4 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALPARSLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,638 311,310 42 103 285 370 13644

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 12 1,00 5 5,56 6,27 5,14

Fen 20 13 7 10,67 53 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 51 35 39,33 44 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDdABBaccADDbCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AdBbbADAcb

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDcAcDAaDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) B ACDBcCAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) cdAbd c dbCB daBcbCd

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCcAdDDabADBdab

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 12 25

Matematik 20 5 12 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 2 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEYZA YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,652 311,310 16 47 162 204 6377

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 0 9,00 90 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 2 4,33 22 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 4 12,67 63 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 63 7 60,67 67 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCC DBA BCBBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  BBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBA DACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDB CAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)     Ab  cCCB B      

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdDC CABADb CdDBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 1 85

Türkçe 20 17 1 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 0 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 0 90

Tarih 10 9 0 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖKDERE 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,272 311,310 38 95 270 344 12153

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 6 5 4,33 22 5,56 6,27 5,14

Fen 20 16 4 14,67 73 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 49 30 39,00 43 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbCcaB aB cBdcDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBdbAADcaC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) aDBAcDAbDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dadacBBCAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) Db cA b aC BdB    C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCaCBCABADcBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 0 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖKSU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,939 311,310 32 82 241 303 10510

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 6 4 4,67 23 5,56 6,27 5,14

Fen 20 13 7 10,67 53 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 54 26 45,33 50 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCacdbDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDcddDACcA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) aDbCDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C  c  aaCCB B B  a 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dDbDdBCA cDbBCADBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR GÜLTEKİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,707 311,310 61 144 370 498 21036

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 3 8 0,33 2 5,56 6,27 5,14

Fen 20 9 11 5,33 27 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 37 44 22,33 25 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACcDDbdBaBdAcbDadBa

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAcbdab

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbaAcdABbC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACaBDCdbd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) aa bc d BadBc    A  

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBCBDAdBcadDdacdDbcB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 8 15

Matematik 20 3 8 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM EFE KARADAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,376 311,310 14 38 143 175 5129

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 12 2 11,33 57 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 6 12,00 60 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 64 20 57,33 64 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBAcBCcadDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAbAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CbBABcACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDbCDBaCAa

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) bC  ADA BCCB BDBdA  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdaCBCcBbDDaCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 12 2 60

Matematik 20 12 2 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTOMRUK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,342 311,310 31 80 239 299 10337

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 3 0 3,00 15 5,56 6,27 5,14

Fen 20 13 7 10,67 53 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 55 13 50,67 56 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR)  BbCcaB BBCBBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAA ADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBb  ACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C    A B           

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDbaCAAbacBCADcdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 0 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 0 15

Matematik 20 3 0 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN NAYNANOL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,855 311,310 2 6 55 60 1352

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 15 5 13,33 67 5,56 6,27 5,14

Fen 20 17 3 16,00 80 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 79 11 75,33 84 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDbBBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCAABbBCBCCBDbcADAdb

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACBDDABACBCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 5 75

Matematik 20 15 5 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 1 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA GÖRDESLİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,544 311,310 60 142 366 490 20774

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 2 4 0,67 7 5,23 5,68 4,70

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 1 0 1,00 5 5,56 6,27 5,14

Fen 20 8 9 5,00 25 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 26 24 18,00 20 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACbDbdBBdBBc DDC Ba

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) ab cAAa   

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (İNG) CACcc d ca

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)       B             

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) a ddDAC a A ACadadDd

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 0 0 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÇETİNDAĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,428 311,310 6 15 86 95 2259

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 13 3 12,00 60 5,56 6,27 5,14

Fen 20 15 5 13,33 67 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 76 10 72,67 81 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBbBBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADAaADBCCB B aA dB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaCABccDBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 3 65

Matematik 20 13 3 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH EFE DEMİRKAT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,358 311,310 19 51 172 215 6713

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 9 3 8,00 40 5,56 6,27 5,14

Fen 20 17 2 16,33 82 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 60 20 53,33 59 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbCcDBABBCcBADDcCbb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  BBbAcDAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbcaACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C   bAbBCCB B BbA  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCdBADD CADBaBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 3 45

Matematik 20 9 3 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN GÜÇBİLEK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,889 311,310 10 31 127 151 4512

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 14 3 13,00 65 5,56 6,27 5,14

Fen 20 11 9 8,00 40 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 69 18 63,00 70 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBdBBCcBbDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABbACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) cCADADb BCCB BDBbAC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BbdaCBbACcbDBCADBdcb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 3 70

Matematik 20 14 3 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 2 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUUT * 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,818 311,310 67 154 398 548 26157

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 5,56 6,27 5,14

Fen 20 4 16 -1,33 -7 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 26 42 12,00 13 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DbC DDbBcCBddacaaCac

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcbbbdbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAadABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sayısal (MAT) cbdbaD   b cD       

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBddaddcabADdbaaaabd

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 3 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 2 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA İREM YAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,826 311,310 21 55 182 226 7108

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 0 9,00 90 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 7 4 5,67 28 5,56 6,27 5,14

Fen 20 15 3 14,00 70 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 62 16 56,67 63 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACcDDABcCBBdBacCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBB 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADBAaDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CcCBBDaADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  b  B B BCC aAD c a 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aB aDAC DDABACBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 0 90

Tarih 10 9 0 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 4 35

Matematik 20 7 4 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 3 75

Fen 20 15 3 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRİ KAANV  V 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,426 311,310 69 158 405 573 28405

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 3 5 1,33 13 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 5,86 5,96 3,88

Fen 20 5 10 1,67 8 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 14 41 0,33 0 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cd aDad  BbBcdaaDaAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cB dcADca 

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bacda b Dc

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) accb ac b 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (FEN) BaCb ad BAaca c a Bd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 12 25

Türkçe 20 5 12 25

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 3 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 0 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 7 10

Din K.ve A.B. 10 1 7 10

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 7 0

İngilizce 10 0 7 0

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ZEHRA KAYAOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,252 311,310 45 109 304 400 14732

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 3 2 2,33 23 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 2 4,33 22 5,56 6,27 5,14

Fen 20 9 4 7,67 38 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 44 19 37,67 42 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbaDc caBbBBbDDcCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCcAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG)     cB dAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C  A   BCaB d      

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BD aCB ABd    ADBd a

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Talking about Internet habits 1 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 2 0 0 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 4 45

Fen 20 9 4 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET METEHAN AK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,657 311,310 5 14 85 94 2245

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 15 4 13,67 68 5,56 6,27 5,14

Fen 20 17 3 16,00 80 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 73 16 67,67 75 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABcCBBdBDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADdABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dAbaBDdADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BbAAB BCBCCaDbDdDACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDACBDDbCACBCDaDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 4 75

Matematik 20 15 4 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BERK DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,960 311,310 64 151 386 525 24224

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 4 2,67 13 5,56 6,27 5,14

Fen 20 7 13 2,67 13 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 29 49 12,67 14 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DcabDadBcdacdBDaCbaD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) badcAbCBad

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) dbCADBAcbd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CdacBaCdad

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     BD  BCadbb      

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bcadbACBDcADcaBdcabd

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 2 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ ATALAY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,928 311,310 55 135 356 475 19752

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 0 9 -3,00 -15 5,56 6,27 5,14

Fen 20 10 5 8,33 42 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 40 30 30,00 33 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DaCd adc BCcBAbDcCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCbA  DC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dbBAcDcCbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) aDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)    c   bcbd  d c d c

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN)   CDdBbdBd DBCADa B 

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 0 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 9 0

Matematik 20 0 9 0

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 2 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 5 50

Fen 20 10 5 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 0 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YAĞDIRAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,981 311,310 63 150 383 519 23254

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 9 2,00 10 5,56 6,27 5,14

Fen 20 5 15 0,00 0 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 33 51 16,00 18 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cBCCDDdccBCBccbDaCdb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBdCAAcdDC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDadcadCac

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dbACcaBabC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) cC DAbc aCda dc  c B

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BcCcbcadBcaDaddDabab

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 0 2 0
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 9 25

Matematik 20 5 9 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 3 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 2 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA BOZYİĞİT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,687 311,310 33 83 246 311 10779

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Fen 20 11 5 9,33 47 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 55 11 51,33 57 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCdDDBABBCcBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AdBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (FEN) BDdDCaCcDc D CADB  a

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 5 55

Fen 20 11 5 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLDA ÇİNGİRT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,777 311,310 3 11 75 84 1931

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 11 2 10,33 52 5,56 6,27 5,14

Fen 20 17 3 16,00 80 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 75 8 72,33 80 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  bA A bDBCCBCB B  C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCcAADDBCADBdBd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 20 0 100

Türkçe 20 20 0 100

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA VURAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,568 311,310 28 67 214 272 8975

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 2 3 1,00 10 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 0 5,00 25 5,56 6,27 5,14

Fen 20 16 3 15,00 75 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 51 16 45,67 51 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBdCcDBABBCBBbDDDdAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  B dAbb   

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dD AcadCb 

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) aDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)          CCBCB      

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCcB DDBCADcCcC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 3 20

Tarih 10 2 3 20

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 0 25

Matematik 20 5 0 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ULUDAĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,056 311,310 27 66 212 268 8793

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 11,10 11,67 9,34

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 10 1 9,67 48 5,56 6,27 5,14

Fen 20 12 5 10,33 52 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 48 9 45,00 50 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DB CD   BBCBBbDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (DİN) CD A      

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDAaDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)   AD  ADaC   BDB AC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDaDCB ABc D CAcBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 2 70

Türkçe 20 14 2 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 0 30

Din K.ve A.B. 10 3 0 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 1 50

Matematik 20 10 1 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 5 60

Fen 20 12 5 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR BARIK A 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,488 311,310 25 62 198 246 7909

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 1 0 1,00 10 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 3 1 2,67 13 5,56 6,27 5,14

Fen 20 18 1 17,67 88 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 55 5 53,33 59 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABc BBAB DaCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR)   A       

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CADBAB C

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B AbB               

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDACBD ABACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 0 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 0 10

Tarih 10 1 0 10

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 0 80

Din K.ve A.B. 10 8 0 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA AYDOGAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,798 311,310 34 84 247 313 10882

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 5 1 4,67 23 5,56 6,27 5,14

Fen 20 12 3 11,00 55 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 49 18 43,00 48 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDbdBcCBBAdDDC BD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcbbAAbBa 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CAaBA Dd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACcBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     BbBCB C         

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) C dBDAC D   Ab CcCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 3 55

Fen 20 11 3 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 0 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN AKTAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,224 311,310 46 112 309 406 15159

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 6 4 4,67 23 5,56 6,27 5,14

Fen 20 9 7 6,67 33 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 44 30 34,00 38 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) abCbDDdBBdBaAdDDCCaD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcbbAAbBa 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AaCda ABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACcBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B cAc  b C   AD c C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBbcDcC b ACc a aCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 7 45

Fen 20 9 7 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN TİLLİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,783 311,310 59 141 364 487 20600

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 2 4 0,67 3 5,56 6,27 5,14

Fen 20 12 7 9,67 48 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 36 38 23,33 26 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) bACDDbbBcaBcbacDdbab

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcAbAACBBc

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbaADBAcbC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bcCBBcd ad

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     a d B   b  A  b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBadaAC DaABcCBacCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 3 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEREN YAVUZKASAP 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,058 311,310 12 35 135 164 4859

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 11 2 10,33 52 5,56 6,27 5,14

Fen 20 13 6 11,00 55 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 65 15 60,00 67 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) aACDD ABcCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAACBBc

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADB BDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbaBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C  BDBCBCCB c A Ab 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bcCBDbCBDD AdCaCDaDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ÖZALP 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,158 311,310 65 152 388 530 24878

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 5,56 6,27 5,14

Fen 20 4 5 2,33 12 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 21 32 10,33 11 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DAC DabBcacB Ba CCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) acAbdba   

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) cDbcb     

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bAbaBDdbDd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) abdbd               

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) b   aA   b DbCaC    

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 1 4 10

Din K.ve A.B. 10 1 4 10

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 5 0

Matematik 20 0 5 0

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 5 20

Fen 20 4 5 20

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KARAKAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,917 311,310 13 36 136 165 4870

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 8 2 7,33 37 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 4 12,67 63 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 66 11 62,33 69 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABcCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAcAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDCbDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B  AB dCBCC D     b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDAa D dBcCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 2 40

Matematik 20 8 2 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ÖTEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,452 311,310 17 49 169 211 6635

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 12 6 10,00 50 5,56 6,27 5,14

Fen 20 15 5 13,33 67 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 59 27 50,00 56 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABcbBBABDDCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDAbAAC* b

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADcdBc 

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACcBDdADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   AbBcBCBCCBDADcbAbb

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACBDaABcCaCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 12 6 60

Matematik 20 12 6 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK UZUN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,232 311,310 8 23 107 123 3327

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 13 3 12,00 60 5,56 6,27 5,14

Fen 20 15 4 13,67 68 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 70 15 65,00 72 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDdBBCaBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbbACBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAaBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACcBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CAABDBCBCCBab AD d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBbbCBDD BACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 3 65

Matematik 20 13 3 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE NUR ŞAYAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,495 311,310 43 104 286 371 13657

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 2 3 1,00 10 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 4 4 2,67 27 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 8 3 7,00 35 5,56 6,27 5,14

Fen 20 8 10 4,67 23 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 44 28 34,67 39 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) aACDDbbBBCBBAdDDCCab

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDd A b   

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCbDBAaDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbdBb  aB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    AaDBCB C cA A  b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dcdBDAC acdBAbad dDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 3 20

Tarih 10 2 3 20

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 10 40

Fen 20 8 10 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÇADIRKAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,228 311,310 35 85 248 314 10956

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 8 4 6,67 33 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 6 12,00 60 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 49 21 42,00 47 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DbCDDDABBbBcbB cbbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDA AcbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADc BDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG)          d

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   A BaBbBCC  A dD b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBCBbAdBDacDcCBCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 0 0 0
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 0 0 0
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y EMRE KAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,909 311,310 40 99 279 359 13092

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 3 1 2,67 27 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 2 3,33 17 5,56 6,27 5,14

Fen 20 12 8 9,33 47 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 49 21 42,00 47 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) aAdDDbbcBCBBbdDDCCBc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACc      

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    b  B BCCa        

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dBdBDdCBDadBACBdaCbB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 1 30

İngilizce 10 3 1 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 0 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 0 0 0
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YAĞIZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,731 311,310 36 88 255 322 11261

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 5 1 4,67 47 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 7 3 6,00 30 5,56 6,27 5,14

Fen 20 10 9 7,00 35 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 50 21 43,00 48 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCdDcBABBdBB DDDdAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AdBCAAaAbC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN)  DB dDAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BD CcB   C

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CA     BCC  B B dad

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dDdDCBCA bDb dbDabBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 0 50
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 0 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ASLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,691 311,310 44 107 299 389 14303

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 4 2,67 13 5,56 6,27 5,14

Fen 20 14 6 12,00 60 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 48 29 38,33 43 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDbBcdBabd DdbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcADAdbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCbDdABbd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  d  BaB  CbBc       

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdcDbCBDcABcCaCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ELBİRLER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,587 311,310 54 134 353 471 19510

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,86 5,96 3,88

Fen 20 4 2 3,33 17 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 35 18 29,00 32 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDaABBCBB  caa Ba

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDAbAcbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADbAbcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bAbBBDdADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (FEN) C  cD             Da

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 2 15

Fen 20 3 2 15

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTALP ERTUNÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,395 311,310 62 146 374 506 21951

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 1 2 0,33 3 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 4 5 2,33 12 5,56 6,27 5,14

Fen 20 6 4 4,67 23 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 31 25 22,67 25 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCc abaaddcd D   a

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  B b b    

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcaAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CbDbbc  C  aB      

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN)  abDCa   A   C Dc   

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 10 25

Türkçe 20 5 10 25

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 0 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 2 10

Tarih 10 1 2 10

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 4 25

Fen 20 5 4 25

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 0 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFCAN YAZAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,265 311,310 66 153 392 536 25241

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 70 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 11,10 11,67 9,34

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,23 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,81 6,40 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,96 3,88

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 5,56 6,27 5,14

Fen 20 7 12 3,00 15 9,26 9,83 7,97

Toplam: 90 26 43 11,67 13 42,18 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DaCdbaBcBBbcBdD cdAb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cddbAAabab

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CbaAaabdbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BadaDBBCAa

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)      c              

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) ccaaCBbdCbab bADBbBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ATA EKİN 1903 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,931 311,310 4 8 66 74 1633

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 15 4 13,67 68 11,51 6,27 5,14

Fen 20 16 4 14,67 73 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 77 12 73,00 81 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCBBADDDCAb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBbAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDdCDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) cCADADA BCCBCBcBAAbc

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaCABADbBCbDBCBd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 4 75

Matematik 20 15 4 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 2 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,819 311,310 10 21 101 117 3136

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 13 2 12,33 62 11,51 6,27 5,14

Fen 20 13 7 10,67 53 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 72 13 67,67 75 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBAcBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C Dd ADBCCBCBDBA  a

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dDbaCBCABbDDBCAaBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 2 65

Matematik 20 13 2 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI LİDYA ÇAKMAK 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,055 311,310 5 9 69 77 1730

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 11 2 10,33 52 11,51 6,27 5,14

Fen 20 18 2 17,33 87 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 77 6 75,00 83 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  d  c BCBCCBDA A  CD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBCBDACBDDABACBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ÇELİK 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,750 311,310 12 26 116 136 3929

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 9 4 7,67 38 11,51 6,27 5,14

Fen 20 16 4 14,67 73 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 70 13 65,67 73 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDbBBCBdABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  a  B BCBCCaDc AD b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBcACBDaABACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 4 45

Matematik 20 9 4 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DAYIOĞLU 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,945 311,310 9 20 98 114 2895

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 14 4 12,67 63 11,51 6,27 5,14

Fen 20 15 4 13,67 68 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 72 15 67,00 74 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDbABBdBBABDDCaBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAacABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACcBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  bdABDBCBCCBab ADACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBCBDACBD cBACBdDCbB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 4 70

Matematik 20 14 4 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 481 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,167 311,310 13 33 129 155 4591

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 12 5 10,33 52 11,51 6,27 5,14

Fen 20 14 6 12,00 60 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 69 18 63,00 70 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDcBABBCcBdDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAADAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CAcdDdaBCCBCBDB Ab 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBbABcDaaCADBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 5 60

Matematik 20 12 5 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİR 492 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,941 311,310 14 46 161 200 6243

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 11 5 9,33 47 11,51 6,27 5,14

Fen 20 14 5 12,33 62 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 65 20 58,33 65 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDABBCaBbdaDddBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAAbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcdBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCA a BCBCCabb ADAd 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBbAC DcdBAbBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU POLAT 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,434 311,310 8 18 96 109 2781

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 9 5 7,33 37 11,51 6,27 5,14

Fen 20 18 0 18,00 90 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 74 8 71,33 79 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBdCDDBABBCBBADDDCAb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  a DAcbDcCCB BD dA  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCAB DD CADBCBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 5 45

Matematik 20 9 5 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 0 90

Fen 20 18 0 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KABAKCI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,507 311,310 15 48 166 208 6516

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 9 3 8,00 40 11,51 6,27 5,14

Fen 20 13 7 10,67 53 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 64 18 58,00 64 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCaDDBABBdcBADDDCAb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) baBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C DA badCCB B BA   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCcBccDBCcaBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 3 45

Matematik 20 9 3 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SÖNMEZ 1903 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,775 311,310 17 89 256 323 11374

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 6 3 5,00 50 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 12 4 10,67 53 11,51 6,27 5,14

Fen 20 9 10 5,67 28 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 49 33 38,00 42 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DB aaDBdBBCBBdDD dAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AB CAADdcd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDaAaaddcA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BacbDBBbbC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  aADA bDBC B BbBAACc

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dDCDC*bd bDcdCA Bdcd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 4 60

Matematik 20 12 4 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 10 40

Fen 20 8 10 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA BOZHALAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,783 311,310 1 1 24 25 505

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 16 1 15,67 78 11,51 6,27 5,14

Fen 20 18 1 17,67 88 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 83 3 82,00 91 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCBBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CA ADAbBCCBCB BAACB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCAB DDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 1 80

Matematik 20 16 1 80

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA SAYAR 53 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,203 311,310 2 3 35 36 615

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,51 6,27 5,14

Fen 20 17 3 16,00 80 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 82 8 79,33 88 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDABBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCAABDBaBCCBDbDADACb

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdaDACBDDABACBCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 20 0 100

Türkçe 20 20 0 100

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 17 3 85

Matematik 20 17 3 85

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 1 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAAN GÖKTEKİN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,832 311,310 7 12 81 90 2109

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 16 2 15,33 77 11,51 6,27 5,14

Fen 20 16 3 15,00 75 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 72 15 67,00 74 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABcCBBdBDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBaA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADdABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dAbaBDdADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B AbB BCBCCBDbDADACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDAC DDcBACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 2 80

Matematik 20 16 2 80

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KEREM GÜRKAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,570 311,310 6 10 72 81 1897

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 14 3 13,00 65 11,51 6,27 5,14

Fen 20 18 2 17,33 87 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 74 13 69,67 77 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABBCBBdBDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBac

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcbBDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B AbB BCBCCBDbDA AbD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBCBDACaDDABACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 3 70

Matematik 20 14 3 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BATUR DİLEK 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,982 311,310 16 56 185 230 7194

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 9 4 7,67 38 11,51 6,27 5,14

Fen 20 15 5 13,33 67 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 60 23 52,33 58 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbCDDBABBCcBAbDDCcc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dbbCccdbcC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CcDADcDcCaB B B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdDCBCABADDaCADddBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 0 2 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 4 45

Matematik 20 9 4 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ONUR TAŞKIN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,945 311,310 11 22 105 121 3281

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 12 5 10,33 52 11,51 6,27 5,14

Fen 20 16 4 14,67 73 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 71 16 65,67 73 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCaDDdABBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBCcAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBbAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) bC DAcbbBCCB B BbACB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDbDCBCABcDDBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 5 60

Matematik 20 12 5 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADANALI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
448,164 311,310 3 4 49 53 1083

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 16,43 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,20 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,88 5,96 3,88

Matematik 20 16 2 15,33 77 11,51 6,27 5,14

Fen 20 17 3 16,00 80 14,10 9,83 7,97

Toplam: 90 78 10 74,67 83 66,33 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADADADBCCBCBDcb CB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABdDDBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 2 80

Matematik 20 16 2 80

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TOPALOĞLU 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,535 311,310 5 37 137 166 4904

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 13 2 12,33 62 7,75 6,27 5,14

Fen 20 13 5 11,33 57 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 65 18 59,00 66 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBdaD*BbBBCaBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDdCDBabbC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C  A A BCCBaBDBAACd

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDaB bBd DBCAaBCBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 2 65

Matematik 20 13 2 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AKSOY 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,985 311,310 16 115 317 417 15905

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 1 0 1,00 5 7,75 6,27 5,14

Fen 20 5 3 4,00 20 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 44 14 39,33 44 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBdCDccbaBdBBdDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAcADa

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBA DcCDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C                  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN)        b   D dADBd  

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 3 20

Fen 20 4 3 20

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 0 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 0 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 0 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AKSOY 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,591 311,310 13 75 229 288 9804

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 8 7 5,67 28 7,75 6,27 5,14

Fen 20 14 5 12,33 62 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 58 25 49,67 55 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cB CDaBbBBbcBbDDbCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCbAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDbdDBdCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) baAbccAcBC BCB Bb   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaCbBADDBCcDBd d

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKTAŞ YAĞDIRAN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,663 311,310 2 25 112 131 3611

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 14 0 14,00 70 7,75 6,27 5,14

Fen 20 15 5 13,33 67 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 67 17 61,33 68 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDABaCaBABDDCbaD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDAbcAdBac

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCdDBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BC  B BCBCCBDA AD C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dBCdDACBDaADAbBdDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 0 70

Matematik 20 14 0 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE EFE UĞUR 708 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,393 311,310 9 45 160 199 5999

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 13 1 12,67 63 7,75 6,27 5,14

Fen 20 9 3 8,00 40 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 63 13 58,67 65 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACcDDbBcbBBABDDaCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDADAACBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDaADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) dCA B BCBCCBDADA    

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBcAC D  BcCB     

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 1 65

Matematik 20 13 1 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 3 45

Fen 20 9 3 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE SU ÜNAL 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,820 311,310 1 24 110 127 3524

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 12 4 10,67 53 7,75 6,27 5,14

Fen 20 14 6 12,00 60 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 70 16 64,67 72 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCBBAbDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBCAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbcDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DC DA baBCCBCB BAba 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDbDCBCcDADDaCbDBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 4 60

Matematik 20 12 4 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU SANCAKTAR 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,172 311,310 17 121 330 438 17010

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 5 13 0,67 3 7,75 6,27 5,14

Fen 20 9 8 6,33 32 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 51 34 39,67 44 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cBCabbdAaBCcBbbDcCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADAbC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) bC bcccDdbaBacDcA ac

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCD abd dDD CbDadc 

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 13 25

Matematik 20 5 13 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 2 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 2 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 8 40

Fen 20 8 8 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 2 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÇİÇEK 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,277 311,310 14 91 262 332 11767

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 9 6 7,00 35 7,75 6,27 5,14

Fen 20 12 8 9,33 47 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 54 31 43,67 49 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDbdBBdBaddDDCbaa

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcAbAAbBdb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) a d  DBCBCCBbA A cdc

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdcbACaDDcCAdaCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 6 45

Matematik 20 9 6 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 3 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE BOZDAĞ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,748 311,310 12 72 221 280 9444

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 9 5 7,33 37 7,75 6,27 5,14

Fen 20 11 8 8,33 42 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 57 26 48,33 54 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCDaabBBCBBADDcCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAAaADa

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDAbDBBCbC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADd  aBCCB BDc cd 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCabABAabBCcDad b

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 5 45

Matematik 20 9 5 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR EFE KOÇAK 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,542 311,310 10 60 194 240 7580

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 7 4 5,67 28 7,75 6,27 5,14

Fen 20 17 1 16,67 83 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 61 15 56,00 62 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBddDbddBBdBBbDD CAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDB cbAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C Db b dCC Cd BA   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCAA DDBCADBdB 

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 4 35

Matematik 20 7 4 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 1 85

Fen 20 17 1 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BURŞUK 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,739 311,310 7 42 153 191 5624

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 9 2 8,33 42 7,75 6,27 5,14

Fen 20 15 4 13,67 68 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 64 16 58,67 65 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDbcBCBaABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBad

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACdBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  a AB BCBCCBDb      

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBCBbACBD bBcCdCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 2 45

Matematik 20 9 2 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÇAPANİK 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,551 311,310 4 32 128 152 4547

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 12 2 11,33 57 7,75 6,27 5,14

Fen 20 14 6 12,00 60 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 67 17 61,33 68 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABBCBBABbDCbaD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDAbAACBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADbADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CcCBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C bB BCBCCB cDAD C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBccCBDDcBACBacCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 2 60

Matematik 20 12 2 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ARI 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,943 311,310 15 110 306 402 14925

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 0 3 -1,00 -10 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 6 1 5,67 57 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 9 1 8,67 43 7,75 6,27 5,14

Fen 20 9 6 7,00 35 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 37 20 30,33 34 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cAbDDDbBabB  B Dd aD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) acb       

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A Cd d BD 

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG)  cC BD ADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     BDBCBCCB     Ab 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  Bdaa C D A dCB adDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 0 3 0

Tarih 10 0 3 0

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 2 40

Din K.ve A.B. 10 4 2 40

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 1 60

İngilizce 10 6 1 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 1 45

Matematik 20 9 1 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 6 40

Fen 20 8 6 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 0 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE KAVASOĞLU 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,182 311,310 11 70 217 276 9157

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 7 6 5,00 25 7,75 6,27 5,14

Fen 20 12 7 9,67 48 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 59 23 51,33 57 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABaCBcAdDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dbAbAACBaA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCADBABDa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) ab cB B BCCB    bAba

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) acdBDdCBD ABACBaaaDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 2 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÜSTÜNTAŞ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,773 311,310 6 40 147 182 5292

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 8 2 7,33 37 7,75 6,27 5,14

Fen 20 16 4 14,67 73 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 66 14 61,33 68 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DadCDDBAcBCBBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) baBbAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbBDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  d  A   BaCB B BA C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaCABADDdCADBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 2 40

Matematik 20 8 2 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASMİN KUŞUÇAR 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,977 311,310 3 28 122 144 4337

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 8 5 6,33 32 7,75 6,27 5,14

Fen 20 17 2 16,33 82 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 69 12 65,00 72 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDABBCBBABaD CBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B cdB B BCCBc bA  d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dBdBDACBDD BACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 0 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ONAY 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,873 311,310 8 44 159 198 5954

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 17 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,37 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,14 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,33 5,96 3,88

Matematik 20 9 4 7,67 38 7,75 6,27 5,14

Fen 20 15 5 13,33 67 11,08 9,83 7,97

Toplam: 90 66 17 60,33 67 53,45 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbdDDBABBbaBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABbACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) aDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) Dd cAa DaCCBCB B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaCABdDcBCAaBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 4 45

Matematik 20 9 4 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YILMAZ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,861 311,310 13 113 310 407 15218

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 7 3 6,00 30 5,29 6,27 5,14

Fen 20 6 7 3,67 18 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 41 26 32,33 36 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cAdDDDABcCBBcdDcCCBc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAAaBa 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcAaDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG)   d BcC  c

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C  B  CdCCBcA    b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) C  cDAd aab  d  D Dd

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 7 25

Fen 20 5 7 25

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 0 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FÖR 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,766 311,310 3 64 205 258 8483

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 8 3 7,00 35 5,29 6,27 5,14

Fen 20 11 8 8,33 42 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 59 19 52,67 59 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DB  DbBAdBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDbCDBabAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CA A AbaCCB d B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdDCBCc  DbcdAcBdBd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 0 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERK BEKER 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,696 311,310 6 71 220 279 9339

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 8 1 7,67 38 5,29 6,27 5,14

Fen 20 13 6 11,00 55 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 56 22 48,67 54 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDdcBbaaABDcCdBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcadbBABbd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCdDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     BDB B CB c A  C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBaAdBD cBdCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 1 40

Matematik 20 8 1 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY YÜCEL 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,393 311,310 12 106 293 380 14075

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,24 5,96 3,88

Fen 20 12 8 9,33 47 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 45 25 36,67 41 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCdDadABBCBBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBbAADAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbaDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dababBcCbd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (FEN) BDdDCaCABcDcaCADadBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRANUR GÜLLÜ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,676 311,310 2 53 178 221 7007

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 9 2 8,33 42 5,29 6,27 5,14

Fen 20 11 8 8,33 42 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 59 17 53,33 59 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDDABBCBBbBDDdCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDA AACBBc

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbC BD  Dd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     c BCBCCBDAD   d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdB ACBDccBcCBbcbDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 2 45

Matematik 20 9 2 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ATAY 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,800 311,310 8 86 249 315 11010

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 3 4 1,67 17 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 7 3 6,00 30 5,29 6,27 5,14

Fen 20 11 6 9,00 45 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 52 21 45,00 50 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDdBBdBBAcc CaBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBdA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) d b BcC aB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  dd B BC  CB A A  d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  BCBDbC ccbDAb CDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KÖSE 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,231 311,310 10 97 272 349 12654

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 2 1 1,67 8 5,29 6,27 5,14

Fen 20 13 6 11,00 55 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 51 21 44,00 49 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DAdDcDABcCBdABbDCbaD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcAbAACBaA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCdDBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDadDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     B B     a       

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdaaACcDa BcCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ KAAN YAZGÜN 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,716 311,310 11 102 284 369 13499

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 4 5 2,33 23 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 6 8 3,33 17 5,29 6,27 5,14

Fen 20 10 10 6,67 33 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 49 33 38,00 42 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DdCDDDABcCBBbBaDaCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAcAACBaA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCA cbBDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) aACaBbCc a

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  b  c B BCCdabbADdb 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdB*cCBDccBcdaCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 8 30

Matematik 20 6 8 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÜNLÜBAŞ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,201 311,310 5 69 216 275 9155

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 7 7 4,67 23 5,29 6,27 5,14

Fen 20 13 6 11,00 55 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 57 26 48,33 54 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DACDDbdBcCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAAaBdb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADdABba

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbBBDdADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) Ba  Bac BCaBbA   Abb

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBD CaDaAAACBdDCDd

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 1 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ KÖSE 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,337 311,310 17 132 350 468 19240

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 4 5 2,33 23 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 5 2 4,33 22 5,29 6,27 5,14

Fen 20 7 10 3,67 18 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 36 32 25,33 28 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) bB dccBcBBbBBdDD bAa

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  BBbbcbADd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bbcABc C A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) daA DBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  d  b    CCB B B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dDCcaaCb  ca CAb bBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 0 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN AŞKIN 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,356 311,310 4 68 215 273 9003

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 7 1 6,67 67 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 10 2 9,33 47 5,29 6,27 5,14

Fen 20 12 4 10,67 53 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 55 16 49,67 55 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDDbB aBa  DcdCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR)  DAbAACBB 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCADaABD 

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAb BDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C cBDBCBCCB   d  C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  BdBD  BDDc  CBdDaDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 4 55

Fen 20 11 4 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 0 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR AKAR 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,323 311,310 14 117 322 423 16272

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 6 2 5,33 27 5,29 6,27 5,14

Fen 20 7 7 4,67 23 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 39 32 28,33 31 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) cACDDbbBBCcabBDcCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDdcAAbBac

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbbADcd aa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbaBDCbDd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    AB B BCC a     b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dBdcacC    B  aCDbDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 2 30

Matematik 20 6 2 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 7 35

Fen 20 7 7 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT KILIÇARSLAN 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,715 311,310 7 81 240 302 10413

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 3 5 1,33 13 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 6 4 4,67 23 5,29 6,27 5,14

Fen 20 15 4 13,67 68 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 51 24 43,00 48 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBCCcc bBBCcBADDDCAb

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) abBbccAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) d A DBabbb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b cA  bBC BCd B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDdBbAB DDBdADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 2 1 0 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENES ESENTAŞ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,348 311,310 9 93 266 337 12006

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 3 2 2,33 12 5,29 6,27 5,14

Fen 20 11 8 8,33 42 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 53 17 47,33 53 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DB CDc ABBCBdbDD CcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBdbAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  d bA      BC       

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDdcCcB bDBCcDddBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 2 15

Matematik 20 3 2 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

MANİSA / ŞEHZADELER / Kep AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN YÜCE 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,100 311,310 1 27 121 143 4234

Puanı Hesaplanan: 159 407 584 30297

Katılımlar: 18 159 407 584 30304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,30 11,67 9,34

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,28 5,68 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,89 6,40 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,24 5,96 3,88

Matematik 20 11 3 10,00 50 5,29 6,27 5,14

Fen 20 17 2 16,33 82 8,28 9,83 7,97

Toplam: 90 69 14 64,33 71 40,74 45,33 35,59

Sözel (TÜR) DBbCbbBABBCBBbbDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CbBABDcCDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADA bbBCCBdB B  C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBdABA DBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 3 55

Matematik 20 11 3 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
