
KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(105)

22,74 1,46 0,76 2,78 3,18 0,02 4,74 0,16 0,49 0,11 0,40 36,84 250,330

İlçe
(1000)

22,79 (3) 1,25 (1) 0,69 (1) 2,88 (4) 3,28 (4) 0,02 (4) 8,44 (5) 0,60 (7) 1,99 (5) 1,37 (7) 1,32 (7) 44,63 (5) 273,960
İl

(1517)
22,42 (5) 1,21 (3) 0,75 (5) 2,84 (9) 3,26 (8) 0,02 (4) 7,15 (9) 0,46 (10) 1,53 (8) 1,08 (10) 1,07 (10) 41,79 (9) 265,040

Genel
(19033)

21,33 (78) 1,05 (28) 0,63 (42) 2,69 (59) 3,15 (61) 0,01 (15) 6,95 (127) 0,49 (79) 1,48 (137) 1,26 (141) 1,08 (113) 40,12 (118) 258,580
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  
(5)

14,65 0,30 -0,10 1,30 2,35 0,70 0,15 0,10 19,45 198,840
11
(1)

26,75 1,75 0,25 5,00 3,75 2,75 40,25 260,080
12
(61)

22,77 1,50 0,82 2,76 3,18 0,04 4,95 0,16 0,64 0,14 0,42 37,38 252,040
12A
(29)

23,69 1,65 0,58 2,85 3,09 4,67 0,19 0,29 0,03 0,34 37,38 251,890
12B

(4)
22,25 0,88 1,50 3,19 3,81 4,31 -0,06 0,12 0,12 0,12 36,24 248,600

12C
(1)

18,75 -1,00 1,50 3,75 2,75 2,25 28,00 224,120
12E

(2)
29,38 1,50 1,00 2,50 3,75 8,88 0,75 47,76 282,420

12F
(2)

22,62 2,75 1,62 3,75 4,38 8,25 0,75 1,38 0,62 1,75 47,87 283,790

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK okulunda 105 8

YUNUSEMRE ilçesinde 1000 58 7
MANİSA ilinde 1517 96 13 3

Genelde 19033 1384 223 122 54

DERECELER

Genelde sınava 223 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 118. oldu

MANİSA ilinde sınava 13 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 9. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 7 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 5. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,25 0,69 25

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,79 0,21 79

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2,64 0,24 88

[-] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,29 0,61 29

[+] Anlatım Teknikleri 1 0,76 0,16 76

[-] Tamlamalar - Karma 1 0,43 0,12 43

[-] Karma Dil Bilgisi 1 0,20 0,27 20

[-] Ses Bilgisi - Karma 1 0,42 0,22 42

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,54 0,29 54

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,90 0,04 90

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 1,50 0,41 75

[-] Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0,27 0,45 27

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,80 0,16 80

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,82 0,16 82

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 1,19 0,59 60

[+] Paragrafın Yorumlanması 4 2,31 1,20 58

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,83 0,15 83

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2,16 0,67 72

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3,84 0,99 77

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3,59 1,88 60

[-] Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0,15 0,21 15

[+] Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0,57 0,31 57

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İnsanlığın İlk İzleri 1 0,51 0,45 51

[-] Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0,28 0,28 28

[+] Fetih ve Fatih 1 0,64 0,22 64

[-] Millî Mücadele'de Cepheler 1 0,31 0,21 31

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,18 0,70 18

Coğrafya-1
[-] Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası
ve Ulusal Saat)

1 0,10 0,30 10

[-] Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0,42 0,31 42

[-] Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0,18 0,70 18

[-] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,14 0,28 14

[-] Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden
Korunma Yolları

1 0,44 0,51 44

Felsefe
[+] Felsefi Okuma ve Yazma 1 0,69 0,16 69

[+] Bilgi felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

2 1,17 0,54 59

[+] Varlık felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,85 0,08 85

[-] Sanat felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,38 0,45 38

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini
değerlendirir.

1 0,84 0,02 84

[+] İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0,57 0,27 57

[-] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

1 0,29 0,62 29

[+] Temel değerleri ayet ve hadislerle
ilişkilendirir.

1 0,87 0,02 87

[+] İslam dininin aile kurumuna verdiği
önemi fark eder.

1 0,86 0,05 86

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Okuma ve Yazma 1 0,01 0 1

[-] Bilgi felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0 0,01 0

[-] Ahlak felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,01 0 1

[-] Sanat felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0 0,01 0

[-] Siyaset felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,01 0 1

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılar 2 0,56 0,52 28

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,21 0,13 21

[-] Sayı Basamakları 3 0,83 0,27 28

[-] Tek ve Çift Sayılar 1 0,23 0,15 23

[-] Köklü ifadeler 1 0,12 0,06 12

[-] Oran ve Orantı 2 0,60 0,39 30

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,08 0,07 8

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0,18 0,05 18

[-] Sayı Problemleri 3 0,86 0,29 29

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,16 0,10 16

[-] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,13 0,07 13

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,10 0,14 10

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,06 0,17 6

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,26 0,05 26

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,03 0,08 3

[-] Hareket Problemleri 1 0,07 0,06 7

[-] Yaş Problemleri 3 0,46 0,33 15

[-] Periyodik Durumlar 1 0,33 0,15 33

[-] Karışım Problemleri 1 0,12 0,01 12

[-] Grafik Problemleri 1 0,09 0,06 9

[-] Permütasyon 1 0,03 0,03 3

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0,05 0,09 5

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,07 0,02 7

[-] Dörtgenler 1 0,03 0 3

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,01 0 1

[-] Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0,01 0,08 1

[-] Üçgende Alan 1 0,02 0,02 2

[-] Üçgende Kenarorta Dikme ve
Yükseklik

1 0,01 0,04 1

[-] Eşkenar Dörtgen 1 0,02 0,01 2

[-] Çokgenler 1 0,03 0 3

[-] Prizmalar 1 0 0 0

[-] Silindir 1 0,01 0,01 1

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0,06 0,12 6

[-] Newton'un Hareket Yasaları 1 0,08 0,09 8

[-] Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin
Diğer Disiplinlerle İlişkisi

1 0,28 0,24 28

[-] Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0,10 0,01 10

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,11 0,04 11

[-] Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0,05 0,09 5

[-] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,01 0,15 1

Kimya
[-] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,08 0,14 8

[-] Periyodik Özellikler 1 0,03 0,05 3

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0,05 0

[-] Mol Kavramı 1 0,01 0,05 1

[-] Koligatif Özellikler 1 0,07 0,07 7

[-] Asitler ve Bazlar 1 0,01 0,14 1

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,05 0,02 5

Biyoloji
[-] Canlıların sınıflandırılmasında
kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin
genel özelliklerini açıklar.

1 0,07 0,20 7

[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

1 0,04 0,07 4

[-] Hücre zarından madde geçişine
ilişkin kontrollü bir deney yapar.

1 0 0,05 0

[-] Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0,10 0,10 10

[-] Mitozu açıklar. 1 0,03 0,21 3

[-] Canlılardaki beslenme şekillerini
örneklerle açıklar.

1 0,36 0,15 36
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1 105 1000 1517 19033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8610,15 21,33 1,53 1,91 1,05 1,12 1,96 0,63 2,97 1,14 2,69 3,43 1,13 3,15 0,01 0,01 0,01 7,82 3,47 6,95 0,62 0,54 0,49 1,81 1,31 1,48 1,55 1,19 1,26 1,39 1,22 1,08 46,1124,03 40,12 258,580

Okul Ortalaması 25,2510,02 22,74 1,92 1,86 1,46 1,29 2,11 0,76 3,09 1,23 2,78 3,42 0,97 3,18 0,03 0,02 0,02 5,55 3,25 4,74 0,20 0,17 0,16 0,68 0,73 0,49 0,24 0,51 0,11 0,59 0,77 0,40 42,2621,64 36,84 250,330

KATILIMLAR

1 12393 ELİF TAŞTAN 12 34 5 32,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 8 0 8,00 5 0 5,00 5 1 4,75 3 3 2,25 98 14 94,50 423,613 94

2 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 1 1 0,75 6 1 5,75 2 3 1,25 2 1 1,75 78 21 72,75 358,383 1266

3 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 1 16,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 77 19 72,25 356,605 1336

4 12052 FATMA SELENAY VURAL12 36 4 35,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 4 20,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 73 17 68,75 345,155 1823

5 12005 ECE SUDE ASLAN 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 7 13,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 72 15 68,25 343,300 1925

6 61034 HASAN ÇALIŞKAN 12 36 4 35,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 6 11,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 72 19 67,25 340,715 2051

7 12200 DEHA AKYOL 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 19 4 18,00 2 0 2,00 3 3 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 72 26 65,50 336,190 2256

8 16004 NURGÜL ARGÜN 12 33 6 31,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 3 15,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 68 18 63,50 329,855 2571

9 12036 NAZLI ERKELET 12 34 3 33,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 16 2 15,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 66 16 62,00 324,888 2842

10 38380 DİLA YÜKSEL 12 32 7 30,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 67 23 61,25 323,183 2962

11 12030 BERKAY ÜNAL 12 30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 64 17 59,75 319,058 3253

12 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 16 2 15,50 1 1 0,75 64 16 60,00 319,005 3259

13 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 30 8 28,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 3 17,25 1 2 0,50 64 18 59,50 318,070 3324

14 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12A 35 5 33,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 58 10 55,50 305,223 4222

15 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 34 5 32,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 59 16 55,00 304,023 4299

16 12015 ARDA KUMOVA 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 59 17 54,75 303,525 4333

17 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12B 34 6 32,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 0 10,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 58 13 54,75 303,140 4364

18 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12A 32 5 30,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 5 11,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 57 19 52,25 295,808 5005

19 12336 KAAN ŞENGÜL 12 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 4 11,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 56 22 50,50 291,123 5415

20 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 55 19 50,25 290,015 5514

21 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 32 6 30,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 1 10,75 0 1 -0,25 54 15 50,25 289,780 5542

22 12262 ASLI NAZ ABALI 12 32 6 30,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 54 17 49,75 288,360 5684

23 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 31 6 29,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 54 21 48,75 285,450 5977

24 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 28 10 25,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 3 10,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 54 24 48,00 283,785 6124

25 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 31 4 30,00 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 5 3,75 1 0 1,00 51 12 48,00 283,100 6194

26 12384 ELİF * ALIN 12 29 9 26,75 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 3 1,25 8 1 7,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 52 18 47,50 282,043 6296

27 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 27 6 25,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 1 8,75 49 9 46,75 279,870 6524

28 12181 SEDEN KUTLU 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 50 20 45,00 274,593 7093

29 0 EMRE AKÇASAYAR 12 27 13 23,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 8 6,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 52 34 43,50 270,383 7567
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1 105 1000 1517 19033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8610,15 21,33 1,53 1,91 1,05 1,12 1,96 0,63 2,97 1,14 2,69 3,43 1,13 3,15 0,01 0,01 0,01 7,82 3,47 6,95 0,62 0,54 0,49 1,81 1,31 1,48 1,55 1,19 1,26 1,39 1,22 1,08 46,1124,03 40,12 258,580

Okul Ortalaması 25,2510,02 22,74 1,92 1,86 1,46 1,29 2,11 0,76 3,09 1,23 2,78 3,42 0,97 3,18 0,03 0,02 0,02 5,55 3,25 4,74 0,20 0,17 0,16 0,68 0,73 0,49 0,24 0,51 0,11 0,59 0,77 0,40 42,2621,64 36,84 250,330

KATILIMLAR

30 0 TAHA DÖNMEZ 12A 27 5 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 15 43,25 269,278 7698

31 12376 LARA ÜTÜK 12 30 8 28,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 47 18 42,50 266,830 7992

32 12286 ENES AKYOL 12 31 7 29,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 17 41,75 264,303 8282

33 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 25 10 22,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 14 40,50 261,415 8689

34 12401 SUDENAZ YOLCU 12 30 5 28,75 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 44 13 40,75 261,368 8697

35 88748 12 29 5 27,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 7 4 6,00 44 14 40,50 260,703 8773

36 18001 DİLA BOZKURT 11 29 9 26,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 5 2,75 45 19 40,25 260,078 8834

37 12111 SUDE DURAN 12 27 6 25,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 5 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 20 40,00 259,545 8888

38 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 23 7 21,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 0 10,00 43 13 39,75 259,283 8924

39 12356 FURKAN YAŞAR ZENGİN12 29 7 27,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 43 13 39,75 258,523 9022

40 12379 UMAY AK 12 32 5 30,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 44 18 39,50 257,323 9160

41 12112 FATİH ŞAHİN 12 25 12 22,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 9 5 7,75 2 0 2,00 45 24 39,00 257,000 9198

42 61876 AHMET EMİN YILMAZ 12 29 8 27,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 16 39,00 256,300 9281

43 0 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 20 12 17,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 12 2 11,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 44 25 37,75 253,935 9590

44 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 27 12 24,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 4 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 44 24 38,00 253,640 9627

45 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 22 37,50 252,030 9864

46 12329 ENES AKBULUT 12 22 16 18,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 0 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 43 26 36,50 249,970 10132

47 63006 YAKUP AYKAÇ 12 25 10 22,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 42 22 36,50 249,435 10197

48 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 30 7 28,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 5 1,75 1 0 1,00 41 19 36,25 247,803 10416

49 12231 NAZ GÖKÇEN 12A 27 8 25,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 1 5,75 40 16 36,00 247,470 10456

50 12414 MUHAMMED SENA AKSU12 28 11 25,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 41 21 35,75 246,683 10554

51 64742 AHMET GÜRLER 12E 28 7 26,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 40 18 35,50 245,828 10678

52 12156 FADİME YANIK 12 25 7 23,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 7 1 6,75 39 17 34,75 243,923 10941

53 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12A 29 9 26,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 40 21 34,75 243,558 10986

54 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 26 9 23,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 39 18 34,50 243,123 11048

55 12349 TALHA KARAKOÇ 12 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 13 -1,25 42 32 34,00 241,560 11249

56 12130 SİBEL ORUCU 12 29 10 26,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 28 34,00 241,205 11296

57 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 23 6 21,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 37 15 33,25 239,690 11506

58 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 27 11 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 8 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 31 33,25 239,273 11561
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1 105 1000 1517 19033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8610,15 21,33 1,53 1,91 1,05 1,12 1,96 0,63 2,97 1,14 2,69 3,43 1,13 3,15 0,01 0,01 0,01 7,82 3,47 6,95 0,62 0,54 0,49 1,81 1,31 1,48 1,55 1,19 1,26 1,39 1,22 1,08 46,1124,03 40,12 258,580

Okul Ortalaması 25,2510,02 22,74 1,92 1,86 1,46 1,29 2,11 0,76 3,09 1,23 2,78 3,42 0,97 3,18 0,03 0,02 0,02 5,55 3,25 4,74 0,20 0,17 0,16 0,68 0,73 0,49 0,24 0,51 0,11 0,59 0,77 0,40 42,2621,64 36,84 250,330

KATILIMLAR

59 12049 BEYZA DÖLES 12 29 8 27,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 39 23 33,25 238,905 11609

60 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 25 12 22,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 38 20 33,00 238,800 11629

61 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 25 6 23,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 35 8 33,00 238,605 11657

62 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 26 9 23,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 28 33,00 238,573 11665

63 12136 RANA BODUR 12 26 9 23,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 39 27 32,25 236,298 11980

64 12364 ARİF ERDEM AKIN 12A 24 15 20,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 37 20 32,00 236,008 12023

65 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 24 11 21,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 21 31,75 235,143 12145

66 12029 DAMLA KULA 12A 25 10 22,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 39 32 31,00 232,565 12501

67 12254 HİLAL YILMAZ 12A 25 11 22,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 36 22 30,50 231,208 12681

68 12259 EMİRHAN GEDİK 12 20 18 15,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 38 32 30,00 230,675 12746

69 12294 ARDA GÜL 12 21 13 17,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 4 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 35 23 29,25 228,078 13099

70 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 25 8 23,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 22 28,50 225,070 13504

71 12419 ÖMER MERHAN 12C 22 13 18,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 34 24 28,00 224,123 13624

72 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 16 15 12,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 34 26 27,50 223,438 13706

73 12350 YUDUM DAŞ 12 24 11 21,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 5 2,75 34 25 27,75 223,043 13771

74 12275 ÖMER GÜLEÇ   19 14 15,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 34 28 27,00 221,585 13947

75 12148 İREM TÜRELİ 12 21 8 19,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 31 16 27,00 221,070 14015

76 12347 SILA AKAR 12 23 9 20,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 31 17 26,75 220,088 14144

77 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 22 13 18,75 4 1 3,75 2 2 1,50 6 14 2,50 34 30 26,50 219,593 14211

78 12127 CEYDA POYRA Z 12 23 13 19,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 32 23 26,25 218,698 14316

79 12264 KAAN MALÇOK 12 20 16 16,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 32 25 25,75 217,755 14433

80 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 21 7 19,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 29 14 25,50 216,508 14579

81 12290 FURKAN TOPDEMİR 12A 19 12 16,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 5 0,75 1 2 0,50 32 29 24,75 214,685 14801

82 12405 KAYRA HOROZLAR 12 21 18 16,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 38 24,50 213,855 14899

83 12408 ENES ATKI 12F 18 11 15,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 9 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 30 23,50 210,978 15255

84 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 24 8 22,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 10 23,50 210,110 15353

85 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12A 23 15 19,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 31 31 23,25 209,713 15401

86 12365 SALİH TETİK 12 20 19 15,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 32 37 22,75 208,723 15497

87 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 22 15 18,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 29 33 20,75 202,263 16132
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1 105 1000 1517 19033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8610,15 21,33 1,53 1,91 1,05 1,12 1,96 0,63 2,97 1,14 2,69 3,43 1,13 3,15 0,01 0,01 0,01 7,82 3,47 6,95 0,62 0,54 0,49 1,81 1,31 1,48 1,55 1,19 1,26 1,39 1,22 1,08 46,1124,03 40,12 258,580

Okul Ortalaması 25,2510,02 22,74 1,92 1,86 1,46 1,29 2,11 0,76 3,09 1,23 2,78 3,42 0,97 3,18 0,03 0,02 0,02 5,55 3,25 4,74 0,20 0,17 0,16 0,68 0,73 0,49 0,24 0,51 0,11 0,59 0,77 0,40 42,2621,64 36,84 250,330

KATILIMLAR

88 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 17 16 13,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 3 2,25 26 22 20,50 202,220 16139

89 12039 ÖZNUR SALTIK 12 19 19 14,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 8 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 38 20,50 202,078 16150

90 0 EFE BAYRAK   20 15 16,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 27 27 20,25 201,043 16240

91 12082 GÖKÇE OĞUL 12 18 16 14,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 31 19,25 198,295 16437

92 12133 BERRA DEMİR   16 10 13,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 23 17 18,75 196,870 16545

93 12421 EKİN KARAKULLUKÇU 12 21 14 17,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 6 1,50 24 23 18,25 194,840 16709

94 12391 İSMAİL AKDEDE 12 16 16 12,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 4 0,00 25 28 18,00 194,800 16715

95 12235 ZEYNEP ABA 12 16 13 12,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 24 24 18,00 194,703 16723

96 12312 ARİFE ALTINTAŞ   17 14 13,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 4 0,00 24 25 17,75 193,850 16784

97 12402 BERFİN AKAR 12B 14 17 9,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 23 26 16,50 190,563 17024

98 12345 UMUT TALHA YİĞİTER 12 16 12 13,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 24 31 16,25 189,345 17100

99 12190 YAHYA KESKİN 12A 16 9 13,75 1 2 0,50 1 2 0,50 18 13 14,75 184,758 17370

100 87 ĞİM  * NIKÇ   17 10 14,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 18 18 13,50 180,875 17583

101 12310 ÖZNUR KURT 12 17 17 12,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 18 21 12,75 178,848 17667

102 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 11 5 9,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 25 11,75 176,158 17808

103 12359 NERMİN TAŞCI 12A 12 17 7,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 18 27 11,25 174,968 17852

104 12398 BÜŞRA MUTLU 12 10 21 4,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 19 33 10,75 173,858 17893

105 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 15 19 10,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 36 10,00 170,848 18007
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1 105 1000 1517 19033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8610,15 21,33 1,53 1,91 1,05 1,12 1,96 0,63 2,97 1,14 2,69 3,43 1,13 3,15 0,01 0,01 0,01 7,82 3,47 6,95 0,62 0,54 0,49 1,81 1,31 1,48 1,55 1,19 1,26 1,39 1,22 1,08 46,1124,03 40,12 258,580

Okul Ortalaması 25,2510,02 22,74 1,92 1,86 1,46 1,29 2,11 0,76 3,09 1,23 2,78 3,42 0,97 3,18 0,03 0,02 0,02 5,55 3,25 4,74 0,20 0,17 0,16 0,68 0,73 0,49 0,24 0,51 0,11 0,59 0,77 0,40 42,2621,64 36,84 250,330

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1 105 1000 1517 19033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,2 21,33 9,1 6,2 7,53 8,4 4,0 7,44 4,8 3,7 3,82 46,1 24,0 40,12 258,580

Okul Ortalaması 25,3 10,0 22,74 9,7 6,2 8,20 5,8 3,4 4,90 1,5 2,0 1,00 42,2 21,7 36,84 250,330

KATILIMLAR

1 12393 ELİF TAŞTAN 12 34 5 32,75 16 2 15,50 35 3 34,25 13 4 12,00 98 14 94,50 423,613 1 1 13 13 94

2 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 30 7 28,25 15 5 13,75 23 4 22,00 10 5 8,75 78 21 72,75 358,383 2 2 77 86 1266

3 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 32 8 30,00 17 3 16,25 19 3 18,25 9 5 7,75 77 19 72,25 356,605 1 3 83 92 1336

4 12052 FATMA SELENAY VURAL12 36 4 35,00 13 5 11,75 21 4 20,00 3 4 2,00 73 17 68,75 345,155 3 4 125 144 1823

5 12005 ECE SUDE ASLAN 12A 38 2 37,50 16 3 15,25 16 8 14,00 2 2 1,50 72 15 68,25 343,300 1 5 135 154 1925

6 61034 HASAN ÇALIŞKAN 12 36 4 35,00 17 2 16,50 13 6 11,50 6 7 4,25 72 19 67,25 340,715 4 6 151 170 2051

7 12200 DEHA AKYOL 12A 31 8 29,00 14 5 12,75 21 4 20,00 6 9 3,75 72 26 65,50 336,190 2 7 163 184 2256

8 16004 NURGÜL ARGÜN 12 33 6 31,50 14 6 12,50 16 4 15,00 5 2 4,50 68 18 63,50 329,855 5 8 197 223 2571

9 12036 NAZLI ERKELET 12 34 3 33,25 14 4 13,00 17 2 16,50 1 7 -0,75 66 16 62,00 324,888 6 9 207 240 2842

10 38380 DİLA YÜKSEL 12 32 7 30,25 15 3 14,25 15 7 13,25 5 6 3,50 67 23 61,25 323,183 7 10 217 250 2962

11 12030 BERKAY ÜNAL 12 30 9 27,75 16 2 15,50 12 4 11,00 6 2 5,50 64 17 59,75 319,058 8 11 245 282 3253

12 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 34 6 32,50 13 7 11,25 16 2 15,50 1 1 0,75 64 16 60,00 319,005 1 12 247 284 3259

13 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 30 8 28,00 15 5 13,75 18 3 17,25 1 2 0,50 64 18 59,50 318,070 9 13 253 290 3324

14 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12A 35 5 33,75 13 4 12,00 10 1 9,75 58 10 55,50 305,223 3 14 297 348 4222

15 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 34 5 32,75 11 7 9,25 9 2 8,50 5 2 4,50 59 16 55,00 304,023 10 15 303 356 4299

16 12015 ARDA KUMOVA 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 9 5 7,75 2 0 2,00 59 17 54,75 303,525 4 16 309 363 4333

17 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12B 34 6 32,50 13 5 11,75 10 0 10,00 1 2 0,50 58 13 54,75 303,140 1 17 311 365 4364

18 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12A 32 5 30,75 11 6 9,50 13 5 11,75 1 3 0,25 57 19 52,25 295,808 5 18 351 420 5005

19 12336 KAAN ŞENGÜL 12 29 9 26,75 12 6 10,50 12 4 11,00 3 3 2,25 56 22 50,50 291,123 11 19 363 444 5415

20 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 32 8 30,00 13 6 11,50 6 5 4,75 4 0 4,00 55 19 50,25 290,015 6 20 377 460 5514

21 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 32 6 30,50 11 7 9,25 11 1 10,75 0 1 -0,25 54 15 50,25 289,780 12 21 381 464 5542

22 12262 ASLI NAZ ABALI 12 32 6 30,50 13 6 11,50 6 1 5,75 3 4 2,00 54 17 49,75 288,360 13 22 391 477 5684

23 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 31 6 29,50 10 9 7,75 11 4 10,00 2 2 1,50 54 21 48,75 285,450 14 23 397 498 5977

24 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 28 10 25,50 10 9 7,75 12 3 11,25 4 2 3,50 54 24 48,00 283,785 7 24 407 512 6124

25 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 31 4 30,00 14 3 13,25 5 5 3,75 1 0 1,00 51 12 48,00 283,100 8 25 411 518 6194

26 12384 ELİF * ALIN 12 29 9 26,75 12 5 10,75 9 3 8,25 2 1 1,75 52 18 47,50 282,043 15 26 417 529 6296

27 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 27 6 25,50 13 2 12,50 9 1 8,75 49 9 46,75 279,870 16 27 429 546 6524

28 12181 SEDEN KUTLU 12A 28 9 25,75 13 5 11,75 7 2 6,50 2 4 1,00 50 20 45,00 274,593 9 28 459 586 7093

29 0 EMRE AKÇASAYAR 12 27 13 23,75 13 7 11,25 8 8 6,00 4 6 2,50 52 34 43,50 270,383 17 29 479 623 7567

30 0 TAHA DÖNMEZ 12A 27 5 25,75 14 5 12,75 5 2 4,50 1 3 0,25 47 15 43,25 269,278 10 30 485 632 7698

31 12376 LARA ÜTÜK 12 30 8 28,00 12 6 10,50 2 4 1,00 3 0 3,00 47 18 42,50 266,830 18 31 501 659 7992

32 12286 ENES AKYOL 12 31 7 29,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 46 17 41,75 264,303 19 32 509 676 8282

33 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 25 10 22,50 14 1 13,75 4 2 3,50 1 1 0,75 44 14 40,50 261,415 2 33 525 710 8689

34 12401 SUDENAZ YOLCU 12 30 5 28,75 12 5 10,75 1 3 0,25 1 0 1,00 44 13 40,75 261,368 20 34 527 712 8697

35 88748 12 29 5 27,75 8 5 6,75 7 4 6,00 44 14 40,50 260,703 21 35 533 720 8773

36 18001 DİLA BOZKURT 11 29 9 26,75 12 5 10,75 4 5 2,75 45 19 40,25 260,078 1 36 537 725 8834

37 12111 SUDE DURAN 12 27 6 25,50 9 7 7,25 7 5 5,75 2 2 1,50 45 20 40,00 259,545 22 37 539 728 8888

38 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 23 7 21,25 10 6 8,50 10 0 10,00 43 13 39,75 259,283 11 38 541 730 8924

39 12356 FURKAN YAŞAR ZENGİN12 29 7 27,25 13 4 12,00 1 2 0,50 43 13 39,75 258,523 23 39 549 739 9022

40 12379 UMAY AK 12 32 5 30,75 11 7 9,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 44 18 39,50 257,323 24 40 563 755 9160

41 12112 FATİH ŞAHİN 12 25 12 22,00 9 7 7,25 9 5 7,75 2 0 2,00 45 24 39,00 257,000 25 41 565 758 9198

42 61876 AHMET EMİN YILMAZ 12 29 8 27,00 12 5 10,75 1 2 0,50 1 1 0,75 43 16 39,00 256,300 26 42 571 767 9281

43 0 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 20 12 17,00 7 5 5,75 12 2 11,50 5 6 3,50 44 25 37,75 253,935 27 43 587 794 9590

44 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 27 12 24,00 12 4 11,00 4 4 3,00 1 4 0,00 44 24 38,00 253,640 28 44 589 798 9627

45 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 28 12 25,00 11 8 9,00 3 1 2,75 1 1 0,75 43 22 37,50 252,030 12 45 599 818 9864

46 12329 ENES AKBULUT 12 22 16 18,00 10 10 7,50 9 0 9,00 2 0 2,00 43 26 36,50 249,970 29 46 609 837 10132

47 63006 YAKUP AYKAÇ 12 25 10 22,50 12 6 10,50 1 3 0,25 4 3 3,25 42 22 36,50 249,435 30 47 613 842 10197

48 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 30 7 28,25 7 7 5,25 4 5 2,75 41 19 36,25 247,803 13 48 619 857 10416
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1 105 1000 1517 19033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,2 21,33 9,1 6,2 7,53 8,4 4,0 7,44 4,8 3,7 3,82 46,1 24,0 40,12 258,580

Okul Ortalaması 25,3 10,0 22,74 9,7 6,2 8,20 5,8 3,4 4,90 1,5 2,0 1,00 42,2 21,7 36,84 250,330

KATILIMLAR

49 12231 NAZ GÖKÇEN 12A 27 8 25,00 7 7 5,25 6 1 5,75 40 16 36,00 247,470 14 49 621 862 10456

50 12414 MUHAMMED SENA AKSU12 28 11 25,25 12 8 10,00 1 2 0,50 41 21 35,75 246,683 31 50 625 870 10554

51 64742 AHMET GÜRLER 12E 28 7 26,25 8 7 6,25 3 3 2,25 1 1 0,75 40 18 35,50 245,828 2 51 629 879 10678

52 12156 FADİME YANIK 12 25 7 23,25 7 9 4,75 7 1 6,75 39 17 34,75 243,923 32 52 641 902 10941

53 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12A 29 9 26,75 4 8 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 40 21 34,75 243,558 15 53 643 905 10986

54 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 26 9 23,75 11 5 9,75 1 2 0,50 1 2 0,50 39 18 34,50 243,123 16 54 649 914 11048

55 12349 TALHA KARAKOÇ 12 27 12 24,00 13 7 11,25 2 13 -1,25 42 32 34,00 241,560 33 55 659 928 11249

56 12130 SİBEL ORUCU 12 29 10 26,50 8 8 6,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 41 28 34,00 241,205 34 56 661 934 11296

57 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 23 6 21,50 11 7 9,25 1 1 0,75 2 1 1,75 37 15 33,25 239,690 17 57 669 952 11506

58 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 27 11 24,25 10 8 8,00 3 9 0,75 1 3 0,25 41 31 33,25 239,273 3 58 673 957 11561

59 12049 BEYZA DÖLES 12 29 8 27,00 9 11 6,25 1 4 0,00 39 23 33,25 238,905 35 59 679 965 11609

60 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 25 12 22,00 9 7 7,25 4 1 3,75 38 20 33,00 238,800 18 60 681 967 11629

61 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 25 6 23,50 10 2 9,50 35 8 33,00 238,605 19 61 685 972 11657

62 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 26 9 23,75 8 8 6,00 5 7 3,25 1 4 0,00 40 28 33,00 238,573 36 62 687 974 11665

63 12136 RANA BODUR 12 26 9 23,75 9 10 6,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 39 27 32,25 236,298 37 63 697 1000 11980

64 12364 ARİF ERDEM AKIN 12A 24 15 20,25 13 5 11,75 37 20 32,00 236,008 20 64 703 1009 12023

65 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 24 11 21,25 9 7 7,25 3 1 2,75 1 2 0,50 37 21 31,75 235,143 21 65 705 1013 12145

66 12029 DAMLA KULA 12A 25 10 22,50 10 6 8,50 4 3 3,25 0 13 -3,25 39 32 31,00 232,565 22 66 725 1045 12501

67 12254 HİLAL YILMAZ 12A 25 11 22,25 5 9 2,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 36 22 30,50 231,208 23 67 733 1059 12681

68 12259 EMİRHAN GEDİK 12 20 18 15,50 12 8 10,00 3 3 2,25 3 3 2,25 38 32 30,00 230,675 38 68 739 1068 12746

69 12294 ARDA GÜL 12 21 13 17,75 8 3 7,25 4 4 3,00 2 3 1,25 35 23 29,25 228,078 39 69 759 1098 13099

70 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 25 8 23,00 6 7 4,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 34 22 28,50 225,070 40 70 767 1118 13504

71 12419 ÖMER MERHAN 12C 22 13 18,75 9 8 7,00 3 3 2,25 34 24 28,00 224,123 1 71 775 1131 13624

72 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 16 15 12,25 17 3 16,25 0 2 -0,50 1 6 -0,50 34 26 27,50 223,438 41 72 779 1139 13706

73 12350 YUDUM DAŞ 12 24 11 21,25 6 9 3,75 4 5 2,75 34 25 27,75 223,043 42 73 783 1146 13771

74 12275 ÖMER GÜLEÇ   19 14 15,50 10 8 8,00 3 4 2,00 2 2 1,50 34 28 27,00 221,585 1 74 795 1167 13947

75 12148 İREM TÜRELİ 12 21 8 19,00 8 7 6,25 2 1 1,75 31 16 27,00 221,070 43 75 803 1180 14015

76 12347 SILA AKAR 12 23 9 20,75 7 6 5,50 1 2 0,50 31 17 26,75 220,088 44 76 811 1191 14144

77 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 22 13 18,75 6 3 5,25 6 14 2,50 34 30 26,50 219,593 24 77 815 1196 14211

78 12127 CEYDA POYRA Z 12 23 13 19,75 6 9 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 32 23 26,25 218,698 45 78 819 1206 14316

79 12264 KAAN MALÇOK 12 20 16 16,00 9 8 7,00 1 0 1,00 2 1 1,75 32 25 25,75 217,755 46 79 821 1212 14433

80 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 21 7 19,25 6 6 4,50 2 1 1,75 29 14 25,50 216,508 47 80 829 1224 14579

81 12290 FURKAN TOPDEMİR 12A 19 12 16,00 10 10 7,50 2 5 0,75 1 2 0,50 32 29 24,75 214,685 25 81 841 1243 14801

82 12405 KAYRA HOROZLAR 12 21 18 16,50 9 10 6,50 2 3 1,25 2 7 0,25 34 38 24,50 213,855 48 82 843 1248 14899

83 12408 ENES ATKI 12F 18 11 15,25 10 5 8,75 2 9 -0,25 1 5 -0,25 31 30 23,50 210,978 2 83 857 1273 15255

84 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 24 8 22,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 26 10 23,50 210,110 49 84 863 1286 15353

85 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12A 23 15 19,25 7 11 4,25 1 5 -0,25 31 31 23,25 209,713 26 85 867 1293 15401

86 12365 SALİH TETİK 12 20 19 15,25 10 10 7,50 1 4 0,00 1 4 0,00 32 37 22,75 208,723 50 86 869 1301 15497

87 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 22 15 18,25 7 9 4,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 29 33 20,75 202,263 51 87 885 1345 16132

88 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 17 16 13,00 6 3 5,25 3 3 2,25 26 22 20,50 202,220 52 88 887 1347 16139

89 12039 ÖZNUR SALTIK 12 19 19 14,25 9 8 7,00 1 9 -1,25 1 2 0,50 30 38 20,50 202,078 53 89 889 1349 16150

90 0 EFE BAYRAK   20 15 16,25 6 11 3,25 1 1 0,75 27 27 20,25 201,043 2 90 891 1353 16240

91 12082 GÖKÇE OĞUL 12 18 16 14,00 7 9 4,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 27 31 19,25 198,295 54 91 903 1375 16437

92 12133 BERRA DEMİR   16 10 13,50 5 5 3,75 2 2 1,50 23 17 18,75 196,870 3 92 907 1383 16545

93 12421 EKİN KARAKULLUKÇU 12 21 14 17,50 0 3 -0,75 3 6 1,50 24 23 18,25 194,840 55 93 919 1397 16709

94 12391 İSMAİL AKDEDE 12 16 16 12,00 8 8 6,00 1 4 0,00 25 28 18,00 194,800 56 94 921 1399 16715

95 12235 ZEYNEP ABA 12 16 13 12,75 6 10 3,50 2 1 1,75 24 24 18,00 194,703 57 95 923 1401 16723

96 12312 ARİFE ALTINTAŞ   17 14 13,50 6 7 4,25 1 4 0,00 24 25 17,75 193,850 4 96 927 1408 16784
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK TYT 1 105 1000 1517 19033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,2 21,33 9,1 6,2 7,53 8,4 4,0 7,44 4,8 3,7 3,82 46,1 24,0 40,12 258,580

Okul Ortalaması 25,3 10,0 22,74 9,7 6,2 8,20 5,8 3,4 4,90 1,5 2,0 1,00 42,2 21,7 36,84 250,330

KATILIMLAR

97 12402 BERFİN AKAR 12B 14 17 9,75 6 8 4,00 3 1 2,75 23 26 16,50 190,563 4 97 939 1425 17024

98 12345 UMUT TALHA YİĞİTER 12 16 12 13,00 7 10 4,50 0 1 -0,25 1 8 -1,00 24 31 16,25 189,345 58 98 945 1434 17100

99 12190 YAHYA KESKİN 12A 16 9 13,75 1 2 0,50 1 2 0,50 18 13 14,75 184,758 27 99 955 1450 17370

100 87 ĞİM  * NIKÇ   17 10 14,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 18 18 13,50 180,875 5 100 959 1458 17583

101 12310 ÖZNUR KURT 12 17 17 12,75 1 4 0,00 18 21 12,75 178,848 59 101 962 1461 17667

102 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 11 5 9,75 5 4 4,00 2 10 -0,50 0 6 -1,50 18 25 11,75 176,158 60 102 968 1467 17808

103 12359 NERMİN TAŞCI 12A 12 17 7,75 4 7 2,25 2 3 1,25 18 27 11,25 174,968 28 103 970 1471 17852

104 12398 BÜŞRA MUTLU 12 10 21 4,75 6 7 4,25 2 2 1,50 1 3 0,25 19 33 10,75 173,858 61 104 972 1476 17893

105 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 15 19 10,25 3 13 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 19 36 10,00 170,848 29 105 978 1485 18007
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HIZ VE RENK TYT 1

193,850 88,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  12312
ARİFE ALTINTAŞ 120 24 25 71 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 96 927 1408 16784 % 88,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEbCe aBEeDbCDE Ceb d EdcBE    c CcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız b aD  e  cEac CA aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız   e   bD     b              b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

196,870 86,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  12133
BERRA DEMİR 120 23 17 80 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 92 907 1383 16545 % 86,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEc  cEa bDD E aACAaBCaDEed         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d cCd  Ac      aBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız dd E         D                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 3 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 1 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

201,043 85,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  0
EFE BAYRAK 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 90 891 1353 16240 % 85,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECbb  cE  CDDbECDACAcBCdadbECEDa dcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  dcbba  baDEaBaaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız         De                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

180,875 92,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  87
ĞİM  * NIKÇ 120 18 18 84 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 100 959 1458 17583 % 92,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AadcbEeDBe b  bDCECD      E E ECEeEBeD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  d da e aab                E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız b                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 3 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

221,585 73,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  12275
ÖMER GÜLEÇ 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 74 795 1167 13947 % 73,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEe   d daDcCE DcCeDBCE abECEDcBbcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız Bd cCCc dbDEaBaaEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız dE   C           d cAb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E           d  Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

260,078 46,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  18001
DİLA BOZKURT 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 36 537 725 8834 % 46,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEaeBBECdCDDCEbeACdDBaEDE EeEDEBCDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E cCCe ceDECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   Bc b eDC c  E    c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

260,703 46,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  88748

120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 35 533 720 8773 % 46,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEc   CBECD CDdeCAcDCDEEcBEACA B CECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dc  D  c dEDB CA aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B   B dD   C d   B   a  AdE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

256,300 48,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  61876
AHMET EMİN YILMAZ 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 42 571 767 9281 % 48,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEDedBEbeCDDCEdD CADdCEDE ECEDaBCDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BdccC   dcDECBDCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız    c C   d                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E           c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

358,383 6,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12097
ALİ EGE YÖZDEMİR 120 78 21 21 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 77 86 1266 % 6,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEDCB CBECDACDdCCA eCbEEcBEAb EBDCbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EaCDDDCeDAEDBaeACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BECEBBdD AECAEDDeBBED EDAC   c   bB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DEEDDAaDb cCd   a CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

228,078 68,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12294
ARDA GÜL 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 69 759 1098 13099 % 68,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız dBCECEc  BE dCDbCc cdCAcBbEDdAECEeEaaD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BE  e   eeD  B C BDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EBbBaB  d           b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız daD   c           C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

288,360 29,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12262
ASLI NAZ ABALI 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 22 391 477 5684 % 29,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEbCBeC ECDACDEaCbADCDEEcBEbC EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBC DaCDedEaBaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B   B aDD E      B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d    Dd     A  Ddb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

319,058 17,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12030
BERKAY ÜNAL 120 64 17 39 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 11 245 282 3253 % 17,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  bACEaaBDCBECDeCDECCAADCaEEDBEAbbEaDCEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCDc CDeAEDB CACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Bc  B CDD  C E D  eE  bDAC       b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız aEE       B dE    CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

238,905 60,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12049
BEYZA DÖLES 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 59 679 965 11609 % 60,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEbDBBEadCDDCE De ADBCEDaAECEbcBCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BdDDeaDedeaEeBaaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız    a  aD b b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

173,858 94,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12398
BÜŞRA MUTLU 120 19 33 68 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 104 972 1476 17893 % 94,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 21 9 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cbe  aC   BECe bbdadcAeCbbabBEd  EaeaEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d a b  c cEDB aA aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız         D  b          E e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız        D      e   ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 4 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

216,508 76,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12311
CEYDA DEMİRHAN 120 29 14 77 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 80 829 1224 14579 % 76,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aE CEaC   B CD CDE CAADC   cdEACc BD Edc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E   D ea dE Ba Aaa D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız    E   D     a                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 0 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

218,698 75,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12127
CEYDA POYRA Z 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 78 819 1206 14316 % 75,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEa  cEe CDDCECDdCAcBC*aEeECdD aCDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız dd DC   deDdaBaacBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız        D C          A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    d                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

279,870 34,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12373
CEYLİN ÇİLİNGİR 120 49 9 62 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 27 429 546 6524 % 34,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACE CB CBECD CDE CAA aDEccBEeC  BaCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E d D Cc AEDB CACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcCE  CDD EC     B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

225,070 70,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12183
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 70 767 1118 13504 % 70,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEb  BEdACDDCECDeCADdaEDEAECE ca    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E Dbea  eD  BaaaBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız Cdab    DC           b       e   c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız                 e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

323,183 15,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  38380
DİLA YÜKSEL 120 67 23 30 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 217 250 2962 % 15,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDCBbCBECDACDEaCAADCaEEDdEbC EBDCECc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCDc Ce AEDBaCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BdC BcC  bECAED cBe D EDcC   D   a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız a ED c a e Cd Ad D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

194,840 87,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12421
EKİN KARAKULLUKÇU 120 24 23 73 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 93 919 1397 16709 % 87,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCbCE aedEbbCDbCE DcCAcdCdDEdECEbEBC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız    e    cc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız    d b  DC     c    Aead                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

282,043 33,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12384
ELİF * ALIN 120 52 18 50 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 417 529 6296 % 33,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEDCBDCdECDACDE eAbcCDaEcBEeb EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCDc C  dEDBDCAaaBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B  EB  D A       B     eA  D     c e C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E            a   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

423,613 0,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12393
ELİF TAŞTAN 120 98 14 8 94 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 13 13 94 % 0,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEDDBBECACDDCE DACADBCEbcAECEDcaCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  EDcCe DADDECBDCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEBEBCBDDCAAEaEDBbBbADDEDDCEDADBB EBCBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDDE D bDCB ECdcDCbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

304,023 22,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12382
EMİRHAN AKGÜN 120 59 16 45 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 15 303 356 4299 % 22,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEa cBECACDDCECDACADBCEDEbECEDEBCDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BEacCC  deDdCcDCEBbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız        DDC d     b  AD    CE A B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E  b D      cDCC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

230,675 66,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12259
EMİRHAN GEDİK 120 38 32 50 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 68 739 1068 12746 % 66,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız dBCbeEe  cECeeeDdEdDAdAcBCEDEeECbeEaeDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız cEDcCaaeAeDECBDCaBbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız Cda   Bc    E                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDad              Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

270,383 39,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
EMRE AKÇASAYAR 120 52 34 34 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 29 479 623 7567 % 39,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEdCEaCBaCcECDbdDECCeADCDEEcBEbbdcaDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dBCDcaaeeAEDBaCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız ab dBdCDDAEC bDeca                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız adED A     ea    cbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

249,970 53,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12329
ENES AKBULUT 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 46 609 837 10132 % 53,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEbC  aBaCDddbEbCbAbCDaEbBEbbdEBDCEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız daCDcebeedEDBaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız       CDD  C       ED  DAC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E                C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

264,303 43,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12286
ENES AKYOL 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 32 509 676 8282 % 43,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız dbACE CBeCBEbDeCDECCAADCDEEcBEAC EaDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E C c bDDAEDBaC aaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız   dE   D   C           c      a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   b   b            C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

289,780 29,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12086
ESRA ÇATALBAŞ 120 54 15 51 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 21 381 464 5542 % 29,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEDCB CeECDdbDECCAAeCDEEcBEAC EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCDc  ecddDBaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B  EB CD   C   b B     DACE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız                   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

285,450 31,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12220
EYÜPCAN KARATAŞ 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 23 397 498 5977 % 31,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEaad  BECD CDECCAADCDEcDBEbCAEBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dae ccbeeAEDBaCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız dcCE  CDD EC     B E bcDA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E         cEe     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

243,923 57,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12156
FADİME YANIK 120 39 17 64 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 52 641 902 10941 % 57,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  dCECED  BEaeCDDCECc CeDBCE E ECEeEBeD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız cE cb e dcD aBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EB      CA   ED c         E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

257,000 48,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12112
FATİH ŞAHİN 120 45 24 51 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 41 565 758 9198 % 48,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEDb BECeCDDCECbbCAcBaabEbEabDaBCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız edcc C  AceECBDCa DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B  b DDC  EDd cbB AD  b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız   DE                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

345,155 9,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12052
FATMA SELENAY VURAL 120 73 17 30 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 125 144 1823 % 9,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEDCBDCBECDACDEaCAADCDEEcBEACcEBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCac b DAEDBaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız dEC BBCDDcECAdDDeB E DEDACED            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız a E    a   C     ceC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

258,523 47,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12356
FURKAN YAŞAR ZENGİN 120 43 13 64 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 39 549 739 9022 % 47,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECED  BE daDcCEdDACbcBCEDEAECEDaBCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  b cCCDeAD ECBaCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız      D         e  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

198,295 86,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12082
GÖKÇE OĞUL 120 27 31 62 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 91 903 1375 16437 % 86,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız dEcCEaCB  dEeDddDEaC cDCbaEcBE b  BcbEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d bceb e dE BaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız        Dc  C          cc   b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız      e             b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

340,715 10,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  61034
HASAN ÇALIŞKAN 120 72 19 29 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 151 170 2051 % 10,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEDCBbCBECDACDEaCAADCDEEDBEeCAEaDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCDc CDDAEDcDCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcCcB dDDAcC E D Bcb   DA  D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız aEE  A a  cCc d dDbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

238,573 61,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12246
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 62 687 974 11665 % 61,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEbC   cEeDACDEaCAAcCDEEDBE b cBDCdeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E e e Cc dEaBaCAaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız     B bcD aC a     E  d A     c     d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d De      d      b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

221,070 73,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12148
İREM TÜRELİ 120 31 16 73 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 75 803 1180 14015 % 73,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız   CE ED  cE    DCE DdeebBaaDEbECEDEBCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aE  CC edaba BD aBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız    b    D        E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

194,800 87,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12391
İSMAİL AKDEDE 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 94 921 1399 16715 % 87,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEcCEbC   cEaD CcE eAAcCbEdcebdC cB CcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d  abeCe d DBDCAaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız ab     D            b b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

217,755 75,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12264
KAAN MALÇOK 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 79 821 1212 14433 % 75,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cbACEb    eEdDACDECdeADCDEacBEdbecBaCEbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EdCaae c AdDBa ACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız            C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E           e    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

291,123 28,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12336
KAAN ŞENGÜL 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 363 444 5415 % 28,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eEACEbCBe BECDACDEaCAbDCaEEbBEbC cBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E CDc CcDdEaBDaACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcCE  CDa EC  e    E  EDAC   e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E D ba          aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

213,855 78,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12405
KAYRA HOROZLAR 120 34 38 48 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 82 843 1248 14899 % 78,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız abdCEaC aaBEeDeCDECCbAcCabEbBEdCcEaDCEdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dcCaa CeeAEaBadACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız ab     D   C            b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız cbE Dc a   e  c    b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

266,830 41,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12376
LARA ÜTÜK 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 31 501 659 7992 % 41,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BbACEDCBbCB eDeCDECCbADCaEEcBEAC cBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E CDcabb bEDBDdACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B  b            cB   a           b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E           A    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

253,640 50,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12278
LEYLA NAZ ÖZDEMİR 120 44 24 52 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 44 589 798 9627 % 50,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEdCEaCBbCddCDACDECCdcDCaEED EACcEBcCEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EaCDb CD AE cb ACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız cEa   b D          b    A    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E c  a         e b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

202,220 84,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12260
MELİS DANACIOĞLU 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 88 887 1347 16139 % 84,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEAC aadeC EeD CDE CbcDCbEabBabb E  CEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız Ec Dc aD AE B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B     bDe  C    a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

318,070 17,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12253
MERTCAN EVCİMEN 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 13 253 290 3324 % 17,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEce BECACaDCECDdaADBCEDaAECEDEBCcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız dEDcCCbaADDECBaCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EBEBCBDDC  EDE  E bADD  cCEb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız  aDa                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

202,263 84,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12026
MİLAY GAMZE KURU 120 29 33 58 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 87 885 1345 16132 % 84,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEDbBeacECDdbDEbCA eCaEEcBE b aaDCdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d a b be dEDBDdACaaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız     d           ad d    d  c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d            a   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

246,683 55,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12414
MUHAMMED SENA AKSU 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 50 625 870 10554 % 55,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BbACEaCdeadEaD CDECCAbDCDEEcBEbCbEBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız ddCDcaCeDbEDBaaACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız c     a    C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

223,438 72,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12395
MUSTAFA ALCEYLAN 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 72 779 1139 13706 % 72,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCEaE e dE caDDCdCDACbcBaEbEdEdae      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BEDcCCeDADDECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız      b   e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız da Eeee        c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

324,888 14,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12036
NAZLI ERKELET 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 207 240 2842 % 14,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEaCBDCBECDACDECCAADCbEEDBE b  BDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCDc CeeAEDB CACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BECEB aDD  C E   B E D DA E AaB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız a E    aa  d     bdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

329,855 13,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  16004
NURGÜL ARGÜN 120 68 18 34 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 197 223 2571 % 13,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEaDB ECACDDCEbecCADBCEDEbECEDEBCDeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BdDcCCDbdDbECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   BEBCBDDCAAED D EBDeb   c      e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDDd D  a         C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

178,848 92,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12310
ÖZNUR KURT 120 18 21 81 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 101 962 1461 17667 % 92,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız caCbeEa  dE  CDaCdaaACbcdCdDE dCEDEBeeC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız      a  cea  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

202,078 84,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12039
ÖZNUR SALTIK 120 30 38 52 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 89 889 1349 16150 % 84,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eadCEDeB aBECDeCDECbbeDCDEccdE dAaaabEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız b   eDCDDAaaBeeAeaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız   e c bDb  a     e d    c          a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   c           c    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

236,298 62,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12136
RANA BODUR 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 63 697 1000 11980 % 62,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ceCECEa BBE  C DdECDdCbDBCEDEAECEcEBCea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEabCC bAebEbBaaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız      e Db         B    cD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız d  d  b      e c  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

176,158 93,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12319
RENGİN KIRMIZIGÜL 120 18 25 77 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 102 968 1467 17808 % 93,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  bdCE     BEee CbECC AD D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d     Ca A     eCaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  Ed d b c  d   ca        a e        B  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız e b   a  b  a     d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 0 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

208,723 81,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12365
SALİH TETİK 120 32 37 51 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 86 869 1301 15497 % 81,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cbACbeec acECDeCDEddcADCaEEcBEAdcEBbaECa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dBaccebeeAEaBDCAaEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız    a       e    c      c     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız       c b   da     C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

241,205 59,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12130
SİBEL ORUCU 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 56 661 934 11296 % 59,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEaCBeCBECDdCDECCAAbCDaccBEAb cBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d dDDe e bEDc CAaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  db d baD EC   ba       A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız       e       dd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

220,088 74,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12347
SILA AKAR 120 31 17 72 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 76 811 1191 14144 % 74,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCEC b   E cCaDCE ccCAcBCEDEbECE EaCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız Bd  b     DcaBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız      C  c            c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

259,545 46,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12111
SUDE DURAN 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 37 539 728 8888 % 46,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eEACEaCBeC ECDcCbECCAADCDEEDBEA     CE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d C D ea dEDBcCAaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B  E  CbD  C     Ba   dcA    e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E    e          dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

261,368 45,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12401
SUDENAZ YOLCU 120 44 13 63 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 34 527 712 8697 % 45,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEa  BE cC DCECDdCADBCEDEAECEDEBCcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BE cCCe e DECBDaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  a       C        c b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız                   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

241,560 59,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12349
TALHA KARAKOÇ 120 42 32 46 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 55 659 928 11249 % 59,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEbDdcEedeDDCEdDACAcBCEbEbECEDaBb CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEcDCeaDADDEeBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 13 15 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 13 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız bcabBCeccdbedca                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 0 3 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

257,323 48,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12379
UMAY AK 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 40 563 755 9160 % 48,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEDaB CBECDcCDECCAADCDEEcBE C EBeCEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız Eca beCe dEbBDCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız cc    ab   d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız                   eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

189,345 89,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12345
UMUT TALHA YİĞİTER 120 24 31 65 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 98 945 1434 17100 % 89,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  EcCE     eEeD CDEddAe CD EcBbeb EB C ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EaeDba e b DBae     CbBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız         a                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   a  bb  b  e  eeD e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 1 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

249,435 53,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  63006
YAKUP AYKAÇ 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 47 613 842 10197 % 53,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  aCECEa  eECdeDbCE DACAcBCEaEbECEDEBC Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  dDcCb DdbDECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız d  c    aC                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız d  E      d    ADaC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

223,043 72,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12350
YUDUM DAŞ 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 73 783 1146 13771 % 72,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eaACEeC  C EC dCDECeccDCDEEDBaA bEaeCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d ecD  e dEaBDe aaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcdE   D   C    a      ac               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

210,110 80,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12261
ZEHRA BETÜL ŞAHİN 120 26 10 84 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 84 863 1286 15353 % 80,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız dbACEDC    ECD CDECCAAcCaEacBE b  BDCEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E      e A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  a                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

194,703 87,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12235
ZEYNEP ABA 120 24 24 72 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 95 923 1401 16723 % 87,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  c EeED  BEC eaDC  DAebcBCaDc ECb E deb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d ca  bebbEaBDaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  E c C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 0 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

253,935 50,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ZEYNEP ŞİMŞEK 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 43 587 794 9590 % 50,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aaACEDCdDaBEdDeCDdCbAd CaE cBEA  EB    b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E    D e Aa BaaAaEB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B  cBB D AEC E DDBBc                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   dDD b Cc  dEd  De 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 0 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 1 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

239,690 60,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12340
ALİRIZA TİLKAT 120 37 15 68 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 57 669 952 11506 % 60,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  EACE C      D CDEbC ADaDEcDBEbb EBbCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dBCacDCe AEDBDaACa e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Ba                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d D              C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

303,525 22,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12015
ARDA KUMOVA 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 309 363 4333 % 22,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEaCBDCBEeDACDECCAbeaDEcDBEdbAEBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCacDCDDAEDBabACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BEC deC DAEC       E   ce  b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E                C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

236,008 63,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12364
ARİF ERDEM AKIN 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 64 703 1009 12023 % 63,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCEdEc BBECeCDebECDACecBCaDcbECdDEaCbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEDcCC ed DECBDaEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

290,015 28,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12031
AYŞEGÜL UZUN 120 55 19 46 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 20 377 460 5514 % 28,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEDDdBECACDDCcCeACAcBCEDEdECEDEBCaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEacCCD AeDECBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız bbBE ae DC     a         D    D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E    D    C A    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

283,100 32,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12166
BEYZA ÇİÇEK 120 51 12 57 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 25 411 518 6194 % 32,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACED BDCBECD CDE CA DCbEEcBEdb EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBC D de AEDBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız c b B  D   C  cD Bd     c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız                    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

238,800 61,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12255
BİRCE YILDIRIM 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 60 681 967 11629 % 61,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEe BBEadaDDCE cbCecBCaDEAECEDEBCbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d cC b dcDdCBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B                 AD b   E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

247,803 54,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12154
CEYLİN AKDUMAN 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 48 619 857 10416 % 54,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEcCB C ECDACDEaCAAaCDbEcBEAb EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d C c  e AdDBaC eaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Bc  eB     C      a     c    cB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

295,808 26,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12032
CEYLİN ERDOĞAN 120 57 19 44 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 351 420 5005 % 26,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AdCECEDDB ECACDDbECDACADBCE EbECEDEaCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E cCC eceDEbBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEB BC  DCA  aED bBbcD c    D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız E              da  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

232,565 65,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12029
DAMLA KULA 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 66 725 1045 12501 % 65,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACE CBcC ECDdCDEaCAdDCabEDBE b EaeCE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız c CDD e eb aBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  cC     D  C   a       Db               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 13 7 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız add bbaa  ee  e  cae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

336,190 11,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12200
DEHA AKYOL 120 72 26 22 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 163 184 2256 % 11,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEaCBDCBECDACDbaCAADeDEEcBEAd cBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCDD beDcdDBaCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcCd BCDD EC E DaB EDDcDACED  B   B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DEd Ddb d  Ccbdd DaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

343,300 10,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12005
ECE SUDE ASLAN 120 72 15 33 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 135 154 1925 % 10,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEaDBBECACDaCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BEDcCC edDDECBDCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEdc CBDDC   adD EBbbD bD CED  B  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız         a       D Ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

209,713 80,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12279
ELİF NAZ ÇİÇEK 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 85 867 1293 15401 % 80,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız A CcCEDcBBEadeDDbdCeACAcBCdbdAECED BeaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  dabCae baaEdBceEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız    a  e e        E  bb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

214,685 77,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12290
FURKAN TOPDEMİR 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 81 841 1243 14801 % 77,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ca E ED  cE  aDDCE eACccBCEDEb CEaEBabb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız adDbCCeeAeDaCcDaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   eE a  Db       a     b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız                eb C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

283,785 32,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  94386
HAMZA SAMET TURAN 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 24 407 512 6124 % 32,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEaa BECACDDCEbDAeAcdCaaEAECEDEBCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  dccCdaDAeaEeBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B BC aDC   DE  E bAe    C D  B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    dAD  a      A  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

231,208 66,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12254
HİLAL YILMAZ 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 67 733 1059 12681 % 66,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız abACE Cde cECb CDECCbAeCDEacBEAC EBDCECa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d C   be dEaBaa aaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B      D     aD  B     DA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

235,143 63,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12344
İBRAHİM ENES DOĞAN 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 65 705 1013 12145 % 63,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEa  BE daDDCEaD CdcdCEDEAECEDaBCbe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d cCb e eDECBaCEBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız                  E  AD    d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    d              Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

252,030 51,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12265
ILGIN GÖKÇE 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 45 599 818 9864 % 51,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCEeEDDBcEdACDDbaCDeCAcdCEDEeECEaEaCDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEDcCd edeDbCBDaEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B           E     A  c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E              b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

247,470 54,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12231
NAZ GÖKÇEN 120 40 16 64 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 49 621 862 10456 % 54,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BbcCEcC   BECDdCD CCbADCDEEDBEbC EBaCECe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d   c  c ddDBDaACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Bc EB CD   C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

174,968 93,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12359
NERMİN TAŞCI 120 18 27 75 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 103 970 1471 17852 % 93,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 17 11 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız cBCbCE   BEbdCea db  C  eCa a aCE aBbcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız B    da b D   aaaaDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C     cb C                   b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 3 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

243,123 58,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12108
SARENUR KATLANÇ 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 54 649 914 11048 % 58,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDC   cECDACDEbCedDCDEEDBEbb  BDCEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E C c be AEDBaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız      d    b   D                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız      d        c    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

274,593 37,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12181
SEDEN KUTLU 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 28 459 586 7093 % 37,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AeCECEea BE  CDDCEdeACAbBaEDEbECEDbBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız cE cCCa AaaECBDCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C B    DDC     c    AD            a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız   DE    a       a bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

170,848 94,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12361
SEZEN GÖKÇE FİDAN 120 19 36 65 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 105 978 1485 18007 % 94,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız dcbEeEa  BE  beDdECedCAbeCabd ECEabB Dbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız ad e becdba  cDaaBDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız      edD                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    d              b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

269,278 40,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  0
TAHA DÖNMEZ 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 30 485 632 7698 % 40,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDC   BEC dCD CCAAeCDEEDdEbC  BDCE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCbccCD AEDBDeACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  c  B b D  C         D D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d   b   c        C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

238,605 61,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12369
UMUT CAN SARIALTUN 120 35 8 77 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 61 685 972 11657 % 61,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız Ac ECEa   E dCDD E DACAcBCE EeECEDEcCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E  C   A aECBa EBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

259,283 46,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12358
YAĞIZ ŞİMŞEK 120 43 13 64 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8924.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 38 541 730 8924 % 46,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEcCe    eD C ECCAAcCDEEDBE C  B CdCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBC c  e dEDBadACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B C   CDD  C   D B E       D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

243,558 57,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12386
YAĞMUR ŞEKAR 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 53 643 905 10986 % 57,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEaCB  cECDeCDECCecDCDEEcBEbCAcBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dce bca  bEDBaC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BE     D   C   a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız a E       ae E C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

184,758 91,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12190
YAHYA KESKİN 120 18 13 89 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 99 955 1450 17370 % 91,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEcCEb      CD CDECC ADCDaE Bbd  caa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E a c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız a     b    C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 2 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 1 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

305,223 22,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12022
YİĞİT SAVUNMUŞ 120 58 10 52 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 297 348 4222 % 22,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEDeBBECAeDDCECDACAcBCEDEAECEDEBCDbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E DCC eAcDECBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B BC DDC   D    BDA  a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

219,593 74,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12135
ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 120 34 30 56 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 77 815 1196 14211 % 74,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACE CBDaBECDdC ECCeAcCbcccBEbb c  CECc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dBCDD CceA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 14 10 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 14 20 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcCccaeDbdbCeE bc aE ac                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

190,563 89,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  12402
BERFİN AKAR 120 23 26 71 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 97 939 1425 17024 % 89,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız eeeEdEaD  E bCeaacCDACecBCEba baE aB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  daea   dDDbaB  aBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EB   d D                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

303,140 22,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  12308
BÜŞRA KOCABAŞ 120 58 13 49 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 311 365 4364 % 22,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEDbBdECdCDDCEaDACbDBCEDEAECEDEBCDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız ddDcCC  AeDECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EB  C DDC    E   B AD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    d    D c         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

261,415 45,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  710
YAĞMUR YÖNEYER 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 33 525 710 8689 % 45,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEb   Eb CDDCEdDACebBCaDcAECEaEBCaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E bC   ADDECBDCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EBE    Dd     c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E              e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

239,273 60,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  712
ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 120 41 31 48 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 58 673 957 11561 % 60,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEcCBDCBECa CbEbCAbDCbEEcBEeC cBDCECc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E Cac CbeAcacDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Bce   d    Cb b    a c  A d       a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   c    e         e C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

224,123 71,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12C  -  12419
ÖMER MERHAN 120 34 24 62 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 71 775 1131 13624 % 71,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCbeEc   d eaeDbECDcCAcBCaDEAECEDEBdDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız dd cbCD deDbCBD aBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   dc d  DC       E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

245,828 56,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  64742
AHMET GÜRLER 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 51 629 879 10678 % 56,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  E CbaC   BECDdaDECeAADCDEEDBEAbAEBDCECa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d C e  e dEDBaeACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Ba    e    C            A    c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız               d    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

319,005 17,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12269
EREN ALP TANIŞ 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 247 284 3259 % 17,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEaCBcCBECDACDEaCAcDCDEEDBEbbAEBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EaCDbaCcDAEDBaaAaEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BaCEB CDD ECAEDa   ED E A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız                   aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

356,605 7,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12F  -  12085
BİLAL ÇİFTÇİ 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 83 92 1336 % 7,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDCBDCBECDACDECCAAedDEEcBEdbbEBDCdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCaDDCDaAEDBDeACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  cCEB CDD EC  DD B  D EDACE    D a e C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız D d DADDC  ed ACe eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

210,978 80,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12F  -  12408
ENES ATKI 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 83 857 1273 15255 % 80,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 105 1000 1517 19033

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEaC   eE    cECdAADCDEacBaA   BeCde 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d C D  b cEDBaCACdBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  c  c      d    ca E   Dba b c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız  dd a ac           C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme B

31

%29,52

26

%24,76

29

%27,62

5

%4,76

7

%6,67

7

%6,67
 

Doğru (%24,76)

Yanlış (%68,57)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam E

3

%2,86

17

%16,19

2

%1,90
 

83

%79,05
  

Doğru (%79,05)

Yanlış (%20,95)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

80

%76,19
 

9

%8,57

8

%7,62

2

%1,90

6

%5,71
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%18,10)

Boş (%5,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C  

1

%0,95

98

%93,33

1

%0,95

1

%0,95

4

%3,81
 

Doğru (%93,33)

Yanlış (%2,86)

Boş (%3,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E  

3

%2,86
  

99

%94,29

3

%2,86
 

Doğru (%94,29)

Yanlış (%2,86)

Boş (%2,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 İki Cümleyi Birleştirme D

33

%31,43

14

%13,33

10

%9,52

30

%28,57

7

%6,67

11

%10,48
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%60,95)

Boş (%10,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Anlatım Teknikleri C

5

%4,76

2

%1,90

80

%76,19

2

%1,90

8

%7,62

8

%7,62
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%16,19)

Boş (%7,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Tamlamalar - Karma B  

45

%42,86

2

%1,90

8

%7,62

3

%2,86

47

%44,76
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%12,38)

Boş (%44,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Karma Dil Bilgisi D

5

%4,76

6

%5,71

3

%2,86

21

%20,00

14

%13,33

56

%53,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%26,67)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ses Bilgisi - Karma C

14

%13,33

5

%4,76

44

%41,90

2

%1,90

2

%1,90

38

%36,19
 

Doğru (%41,90)

Yanlış (%21,90)

Boş (%36,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Yazım Kuralları - Karma B  

57

%54,29

16

%15,24

8

%7,62

6

%5,71

18

%17,14
 

Doğru (%54,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%17,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

1

%0,95
  

3

%2,86

95

%90,48

6

%5,71
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%3,81)

Boş (%5,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Noktalama İşaretleri - Karma C

9

%8,57

3

%2,86

71

%67,62

2

%1,90

16

%15,24

4

%3,81
 

Doğru (%67,62)

Yanlış (%28,57)

Boş (%3,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma D

4

%3,81

2

%1,90
 

86

%81,90

7

%6,67

6

%5,71
 

Doğru (%81,90)

Yanlış (%12,38)

Boş (%5,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Yapısı Bakımından Sözcükler A

28

%26,67

4

%3,81

5

%4,76

24

%22,86

14

%13,33

30

%28,57
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%44,76)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

2

%1,90

9

%8,57

84

%80,00

6

%5,71
 

4

%3,81
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%16,19)

Boş (%3,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Paragrafı İkiye Ayırma D

4

%3,81

8

%7,62

4

%3,81

86

%81,90

1

%0,95

2

%1,90
 

Doğru (%81,90)

Yanlış (%16,19)

Boş (%1,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

1

%0,95

1

%0,95

3

%2,86

8

%7,62

89

%84,76

3

%2,86
 

Doğru (%84,76)

Yanlış (%12,38)

Boş (%2,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Paragrafın Yorumlanması C

15

%14,29

9

%8,57

52

%49,52

8

%7,62

1

%0,95

20

%19,05
 

Doğru (%49,52)

Yanlış (%31,43)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

1

%0,95

2

%1,90

87

%82,86

6

%5,71

7

%6,67

2

%1,90
 

Doğru (%82,86)

Yanlış (%15,24)

Boş (%1,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Paragrafın Yorumlanması A

65

%61,90

14

%13,33

4

%3,81

3

%2,86

13

%12,38

6

%5,71
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%32,38)

Boş (%5,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

62

%59,05

8

%7,62

12

%11,43

10

%9,52

5

%4,76

8

%7,62
 

Doğru (%59,05)

Yanlış (%33,33)

Boş (%7,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

3

%2,86

3

%2,86

11

%10,48

68

%64,76

15

%14,29

5

%4,76
 

Doğru (%64,76)

Yanlış (%30,48)

Boş (%4,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

9

%8,57

1

%0,95

90

%85,71

2

%1,90

1

%0,95

2

%1,90
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%12,38)

Boş (%1,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Paragrafın Yorumlanması D

15

%14,29

16

%15,24
 

66

%62,86
 

8

%7,62
 

Doğru (%62,86)

Yanlış (%29,52)

Boş (%7,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

16

%15,24

4

%3,81

1

%0,95

4

%3,81

76

%72,38

3

%2,86

1

%0,95

Doğru (%72,38)

Yanlış (%24,76)

Boş (%2,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

11

%10,48
 

11

%10,48

6

%5,71

74

%70,48

3

%2,86
 

Doğru (%70,48)

Yanlış (%26,67)

Boş (%2,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%0,95

9

%8,57

58

%55,24

33

%31,43
 

4

%3,81
 

Doğru (%31,43)

Yanlış (%64,76)

Boş (%3,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

88

%83,81
 

11

%10,48

3

%2,86

3

%2,86
 

Doğru (%83,81)

Yanlış (%13,33)

Boş (%2,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

4

%3,81

4

%3,81
 

2

%1,90

93

%88,57

2

%1,90
 

Doğru (%88,57)

Yanlış (%9,52)

Boş (%1,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

36

%34,29

28

%26,67
 

11

%10,48

10

%9,52

20

%19,05
 

Doğru (%34,29)

Yanlış (%46,67)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,95

37

%35,24

42

%40,00

5

%4,76

3

%2,86

17

%16,19
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%43,81)

Boş (%16,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri A

16

%15,24

6

%5,71

8

%7,62

6

%5,71

2

%1,90

67

%63,81
 

Doğru (%15,24)

Yanlış (%20,95)

Boş (%63,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-35 Paragrafın Yorumlanması E

10

%9,52

2

%1,90

16

%15,24
 

60

%57,14

17

%16,19
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%26,67)

Boş (%16,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

20

%19,05

75

%71,43

2

%1,90
  

8

%7,62
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%20,95)

Boş (%7,62)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

9

%8,57

4

%3,81

3

%2,86

63

%60,00

10

%9,52

16

%15,24
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%24,76)

Boş (%15,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-32 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

4

%3,81

2

%1,90

92

%87,62

1

%0,95

1

%0,95

5

%4,76
 

Doğru (%87,62)

Yanlış (%7,62)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%0,95

4

%3,81

2

%1,90

7

%6,67

86

%81,90

5

%4,76
 

Doğru (%81,90)

Yanlış (%13,33)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%2,86

6

%5,71

65

%61,90

10

%9,52

10

%9,52

11

%10,48
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%27,62)

Boş (%10,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar D

10

%9,52

5

%4,76

12

%11,43

60

%57,14

6

%5,71

12

%11,43
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%31,43)

Boş (%11,43)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 İnsanlığın İlk İzleri E  

3

%2,88

1

%0,96

43

%41,35

54

%51,92

3

%2,88
 

Doğru (%51,92)

Yanlış (%45,19)

Boş (%2,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Oğuzların İslamiyet’i Kabulü B

14

%13,46

29

%27,88

8

%7,69

6

%5,77

1

%0,96

46

%44,23
 

Doğru (%27,88)

Yanlış (%27,88)

Boş (%44,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Fetih ve Fatih C

8

%7,69

6

%5,77

67

%64,42

2

%1,92

7

%6,73

14

%13,46
 

Doğru (%64,42)

Yanlış (%22,12)

Boş (%13,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Millî Mücadele'de Cepheler D

13

%12,50

1

%0,96

8

%7,69

33

%31,73
 

49

%47,12
 

Doğru (%31,73)

Yanlış (%21,15)

Boş (%47,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri D

2

%1,92

13

%12,50

52

%50,00

19

%18,27

7

%6,73

11

%10,58
 

Doğru (%18,27)

Yanlış (%71,15)

Boş (%10,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal
Saat) D

12

%11,54

3

%2,88

4

%3,85

11

%10,58

13

%12,50

61

%58,65
 

Doğru (%10,58)

Yanlış (%30,77)

Boş (%58,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Yeryüzündeki İklim Tipleri C

8

%7,69

13

%12,50

44

%42,31

5

%4,81

7

%6,73

27

%25,96
 

Doğru (%42,31)

Yanlış (%31,73)

Boş (%25,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de Nüfusun Dağılışı D

7

%6,73

7

%6,73

16

%15,38

19

%18,27

44

%42,31

11

%10,58
 

Doğru (%18,27)

Yanlış (%71,15)

Boş (%10,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Bölge ve Bölge Türleri D

2

%1,92

3

%2,88

2

%1,92

15

%14,42

22

%21,15

60

%57,69
 

Doğru (%14,42)

Yanlış (%27,88)

Boş (%57,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları A

46

%44,23

9

%8,65

8

%7,69

34

%32,69

3

%2,88

4

%3,85
 

Doğru (%44,23)

Yanlış (%51,92)

Boş (%3,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefi Okuma ve Yazma E

4

%3,85

3

%2,88

2

%1,92

8

%7,69

72

%69,23

15

%14,42
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%16,35)

Boş (%14,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

18

%17,31

5

%4,81
 

68

%65,38

1

%0,96

12

%11,54
 

Doğru (%65,38)

Yanlış (%23,08)

Boş (%11,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B  

89

%85,58

8

%7,69
  

7

%6,73
 

Doğru (%85,58)

Yanlış (%7,69)

Boş (%6,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

43

%41,35

1

%0,96

2

%1,92

40

%38,46

1

%0,96

17

%16,35
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%45,19)

Boş (%16,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

15

%14,42

3

%2,88

55

%52,88

5

%4,81

10

%9,62

16

%15,38
 

Doğru (%52,88)

Yanlış (%31,73)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini
değerlendirir. A

88

%84,62
 

1

%0,96
 

1

%0,96

14

%13,46
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%1,92)

Boş (%13,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. C

25

%24,04
 

60

%57,69
 

3

%2,88

16

%15,38
 

Doğru (%57,69)

Yanlış (%26,92)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı
tanır. E

63

%60,58
 

1

%0,96

1

%0,96

30

%28,85

9

%8,65
 

Doğru (%28,85)

Yanlış (%62,50)

Boş (%8,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

Temel değerleri ayet ve hadislerle
ilişkilendirir. B

2

%1,92

91

%87,50
   

11

%10,58
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%1,92)

Boş (%10,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi
fark eder. D  

3

%2,88
 

90

%86,54

2

%1,92

9

%8,65
 

Doğru (%86,54)

Yanlış (%4,81)

Boş (%8,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Felsefi Okuma ve Yazma C   

1

%0,96
  

103

%99,04
 

Doğru (%0,96)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A  

1

%0,96
   

103

%99,04
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,96)

Boş (%99,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B  

1

%0,96
   

103

%99,04
 

Doğru (%0,96)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E  

1

%0,96
   

103

%99,04
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,96)

Boş (%99,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22

Siyaset felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar. D    

1

%0,96
 

103

%99,04
 

Doğru (%0,96)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,04)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Rasyonel Sayılar B

7

%6,93

45

%44,55

4

%3,96

4

%3,96

1

%0,99

40

%39,60
 

Doğru (%44,55)

Yanlış (%15,84)

Boş (%39,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Rasyonel Sayılar E

6

%5,94

7

%6,93

22

%21,78

4

%3,96

14

%13,86

48

%47,52
 

Doğru (%13,86)

Yanlış (%38,61)

Boş (%47,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

1

%0,99

4

%3,96

22

%21,78

6

%5,94

3

%2,97

65

%64,36
 

Doğru (%21,78)

Yanlış (%13,86)

Boş (%64,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sayı Basamakları E

2

%1,98

2

%1,98

4

%3,96

6

%5,94

25

%24,75

62

%61,39
 

Doğru (%24,75)

Yanlış (%13,86)

Boş (%61,39)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Tek ve Çift Sayılar B

1

%0,99

24

%23,76

4

%3,96

6

%5,94

5

%4,95

61

%60,40
 

Doğru (%23,76)

Yanlış (%15,84)

Boş (%60,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Köklü ifadeler B

2

%1,98

13

%12,87

1

%0,99

2

%1,98

1

%0,99

82

%81,19
 

Doğru (%12,87)

Yanlış (%5,94)

Boş (%81,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Oran ve Orantı C

7

%6,93

13

%12,87

29

%28,71

5

%4,95

4

%3,96

43

%42,57
 

Doğru (%28,71)

Yanlış (%28,71)

Boş (%42,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Sayı Basamakları D

3

%2,97

3

%2,97

3

%2,97

54

%53,47

1

%0,99

37

%36,63
 

Doğru (%53,47)

Yanlış (%9,90)

Boş (%36,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Oran ve Orantı D

3

%2,97

3

%2,97

4

%3,96

34

%33,66

2

%1,98

55

%54,46
 

Doğru (%33,66)

Yanlış (%11,88)

Boş (%54,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

8

%7,92

2

%1,98

2

%1,98

2

%1,98

1

%0,99

86

%85,15
 

Doğru (%7,92)

Yanlış (%6,93)

Boş (%85,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E

1

%0,99

2

%1,98

1

%0,99

1

%0,99

19

%18,81

77

%76,24
 

Doğru (%18,81)

Yanlış (%4,95)

Boş (%76,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Sayı Problemleri C

2

%1,98

3

%2,97

60

%59,41

7

%6,93

3

%2,97

26

%25,74
 

Doğru (%59,41)

Yanlış (%14,85)

Boş (%25,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Basamakları A

8

%7,92

3

%2,97
  

1

%0,99

89

%88,12
 

Doğru (%7,92)

Yanlış (%3,96)

Boş (%88,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Bölünebilme Kuralları E

4

%3,96

2

%1,98
 

4

%3,96

17

%16,83

74

%73,27
 

Doğru (%16,83)

Yanlış (%9,90)

Boş (%73,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Mutlak Değerli Eşitsizlikler D

3

%2,97

1

%0,99

2

%1,98

14

%13,86

1

%0,99

80

%79,21
 

Doğru (%13,86)

Yanlış (%6,93)

Boş (%79,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D

3

%2,97

8

%7,92

3

%2,97

11

%10,89

1

%0,99

75

%74,26
 

Doğru (%10,89)

Yanlış (%14,85)

Boş (%74,26)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

7

%6,93
 

9

%8,91

6

%5,94

2

%1,98

77

%76,24
 

Doğru (%5,94)

Yanlış (%17,82)

Boş (%76,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Önermeler ve Bileşik Önermeler B

2

%1,98

27

%26,73

1

%0,99

1

%0,99

1

%0,99

69

%68,32
 

Doğru (%26,73)

Yanlış (%4,95)

Boş (%68,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Fonksiyonlarda İşlemler B

3

%2,97

3

%2,97

2

%1,98

1

%0,99

2

%1,98

90

%89,11
 

Doğru (%2,97)

Yanlış (%7,92)

Boş (%89,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Sayı Problemleri E

2

%1,98

6

%5,94

2

%1,98

3

%2,97

22

%21,78

66

%65,35
 

Doğru (%21,78)

Yanlış (%12,87)

Boş (%65,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Sayı Problemleri D

1

%0,99

1

%0,99
 

8

%7,92
 

91

%90,10
 

Doğru (%7,92)

Yanlış (%1,98)

Boş (%90,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 Hareket Problemleri D

3

%2,97

2

%1,98

1

%0,99

7

%6,93
 

88

%87,13
 

Doğru (%6,93)

Yanlış (%5,94)

Boş (%87,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Yaş Problemleri E

1

%0,99

5

%4,95

7

%6,93

3

%2,97

8

%7,92

77

%76,24
 

Doğru (%7,92)

Yanlış (%15,84)

Boş (%76,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Yaş Problemleri D

1

%0,99

5

%4,95

6

%5,94

26

%25,74

3

%2,97

60

%59,41
 

Doğru (%25,74)

Yanlış (%14,85)

Boş (%59,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21 Periyodik Durumlar A

35

%34,65

6

%5,94

6

%5,94

1

%0,99

3

%2,97

50

%49,50
 

Doğru (%34,65)

Yanlış (%15,84)

Boş (%49,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Yaş Problemleri C

2

%1,98
 

14

%13,86

2

%1,98
 

83

%82,18
 

Doğru (%13,86)

Yanlış (%3,96)

Boş (%82,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Karışım Problemleri E    

1

%0,99

13

%12,87

87

%86,14
 

Doğru (%12,87)

Yanlış (%0,99)

Boş (%86,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Grafik Problemleri D  

4

%3,96

1

%0,99

9

%8,91

1

%0,99

86

%85,15
 

Doğru (%8,91)

Yanlış (%5,94)

Boş (%85,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Permütasyon A

3

%2,97

2

%1,98
  

1

%0,99

95

%94,06
 

Doğru (%2,97)

Yanlış (%2,97)

Boş (%94,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-26 Basit Olayların Olasılıkları D

1

%0,99
 

6

%5,94

5

%4,95

2

%1,98

87

%86,14
 

Doğru (%4,95)

Yanlış (%8,91)

Boş (%86,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Üçgende Açılar B

1

%0,99

7

%6,93

1

%0,99
  

92

%91,09
 

Doğru (%6,93)

Yanlış (%1,98)

Boş (%91,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Dörtgenler D    

3

%2,97
 

98

%97,03
 

Doğru (%2,97)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Üçgenlerin Benzerliği B  

1

%0,99
   

100

%99,01
 

Doğru (%0,99)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-35 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri E

3

%2,97

4

%3,96

1

%0,99
 

1

%0,99

92

%91,09
 

Doğru (%0,99)

Yanlış (%7,92)

Boş (%91,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Üçgende Alan B

1

%0,99

2

%1,98

1

%0,99
  

97

%96,04
 

Doğru (%1,98)

Yanlış (%1,98)

Boş (%96,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik B

1

%0,99

1

%0,99
  

3

%2,97

96

%95,05
 

Doğru (%0,99)

Yanlış (%3,96)

Boş (%95,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Eşkenar Dörtgen B  

2

%1,98
 

1

%0,99
 

98

%97,03
 

Doğru (%1,98)

Yanlış (%0,99)

Boş (%97,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Çokgenler C   

3

%2,97
  

98

%97,03
 

Doğru (%2,97)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D      

101

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Silindir C   

1

%0,99
 

1

%0,99

99

%98,02
 

Doğru (%0,99)

Yanlış (%0,99)

Boş (%98,02)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Kütle, Hacim ve Özkütle D

11

%15,28
 

1

%1,39

6

%8,33

1

%1,39

53

%73,61
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%18,06)

Boş (%73,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Newton'un Hareket Yasaları E  

2

%2,78
 

7

%9,72

8

%11,11

55

%76,39
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%12,50)

Boş (%76,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi E

2

%2,78

2

%2,78

2

%2,78

19

%26,39

29

%40,28

18

%25,00
 

Doğru (%40,28)

Yanlış (%34,72)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Mekanik Enerji ve Korunumu D

1

%1,39
  

10

%13,89
 

61

%84,72
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%1,39)

Boş (%84,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı D

1

%1,39

1

%1,39

1

%1,39

12

%16,67

1

%1,39

56

%77,78
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%5,56)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma A

5

%6,94

2

%2,78

2

%2,78

2

%2,78

3

%4,17

58

%80,56
 

Doğru (%6,94)

Yanlış (%12,50)

Boş (%80,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı D

4

%5,56

8

%11,11

2

%2,78

1

%1,39

2

%2,78

55

%76,39
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%22,22)

Boş (%76,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Kimyanın Sembolik Dili D

12

%16,67
 

1

%1,39

8

%11,11

2

%2,78

49

%68,06
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%20,83)

Boş (%68,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Periyodik Özellikler C

1

%1,39

2

%2,78

3

%4,17

2

%2,78
 

64

%88,89
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%6,94)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ A  

3

%4,17

1

%1,39
 

1

%1,39

67

%93,06
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,94)

Boş (%93,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Mol Kavramı B

1

%1,39

1

%1,39

3

%4,17
 

1

%1,39

66

%91,67
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%6,94)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Koligatif Özellikler C   

7

%9,72

1

%1,39

6

%8,33

58

%80,56
 

Doğru (%9,72)

Yanlış (%9,72)

Boş (%80,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

105 1000 1517 19033

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Asitler ve Bazlar B

2

%2,78

1

%1,39

4

%5,56

8

%11,11

1

%1,39

56

%77,78
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%20,83)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E

1

%1,39

1

%1,39
  

5

%6,94

65

%90,28
 

Doğru (%6,94)

Yanlış (%2,78)

Boş (%90,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

A
7

%9,72
 

8

%11,11

7

%9,72

6

%8,33

44

%61,11
 

Doğru (%9,72)

Yanlış (%29,17)

Boş (%61,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. C

3

%4,17
 

4

%5,56

3

%4,17

1

%1,39

61

%84,72
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%9,72)

Boş (%84,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. B

1

%1,39
  

2

%2,78

2

%2,78

67

%93,06
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,94)

Boş (%93,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. D

2

%2,78

2

%2,78

3

%4,17

10

%13,89

3

%4,17

52

%72,22
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%13,89)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Mitozu açıklar. C

5

%6,94

5

%6,94

3

%4,17

5

%6,94

7

%9,72

47

%65,28
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%30,56)

Boş (%65,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle
açıklar. C

1

%1,39

12

%16,67

38

%52,78
 

3

%4,17

18

%25,00
 

Doğru (%52,78)

Yanlış (%22,22)

Boş (%25,00)
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