
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 50 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 23,02 13,20 19,72 3,04 1,30 2,72 2,94 1,58 2,54 2,22 0,68 2,05 3,60 0,68 3,43 6,70 3,10 5,92 0,84 0,40 0,74 0,40 0,80 0,20 0,36 0,54 0,22 0,16 0,78 -0,04 43,28 23,06 37,50 252,750

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 7 1 6,75 1 2 0,50 2 2 1,50 0 6 -1,50 87 20 82,00 385,273 155

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 19 4 18,00 1 1 0,75 4 3 3,25 3 4 2,00 2 4 1,00 79 26 72,50 357,300 319

3 13093 KEMAL FINDIK -M 27 9 24,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 23 1 22,75 3 0 3,00 69 12 66,00 338,103 500

4 13133 YAĞMUR K APLAN -M 35 1 34,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 8 3 7,25 5 0 5,00 3 4 2,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 70 15 66,25 337,658 510

5 13099 ECRİN ÜSTÜN -MA 31 7 29,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 15 4 14,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 68 12 65,00 334,648 545

6 13026 EFE GÜNAY -M 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 70 19 65,25 334,628 547

7 13060 ONUR YILMAZ -M 31 8 29,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 1 1 0,75 63 12 60,00 319,500 707

8 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 30 9 27,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 6 12,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 65 25 58,75 315,908 761

9 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 26 10 23,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 17 2 16,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 62 18 57,50 312,605 804

10 13108 İREM EYİ -M 33 6 31,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 0 10,00 58 11 55,25 304,760 891

11 13149 NAZ PAZAR -MA 29 7 27,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 12 6 10,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 57 17 52,75 297,753 985

12 13048 NESİBE UÇAR -M 35 4 34,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 8 1 7,75 55 8 53,00 297,640 988

13 13092 SENA KIŞLALI -MZ 25 7 23,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 10 1 9,75 48 9 45,75 277,143 1312

14 13115 NİL TURBİL -M 22 16 18,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 12 3 11,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 22 45,50 277,050 1315

15 13049 YASEMİN TUTAL -M 30 6 28,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 49 13 45,75 276,460 1322

16 13110 BÜŞRAÖ ZDEN -M 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 49 19 44,25 272,060 1382

17 13063 CEM SÖZEN -M 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 4 4,00 48 18 43,50 270,055 1417

18 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 27 11 24,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 3 3,25 47 15 43,25 269,463 1429

19 13030 HANİFE SERTKAYA -M 28 9 25,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 22 42,50 266,983 1464

20 13117 EYLÜL KALENDER -M 27 13 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 6 2 5,50 0 2 -0,50 47 21 41,75 264,978 1489

21 13103 EMRULLAH BİLGİÇ -M 26 10 23,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 1 4,75 45 14 41,50 264,275 1499

22 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 23 15 19,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 6 5,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 47 24 41,00 263,398 1511

23 13104 AZRA AKIN -M 28 9 25,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 6 5 4,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 47 23 41,25 263,188 1516

24 13020 BERKAY KORKMAZ -M 21 16 17,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 6 3 5,25 4 0 4,00 1 0 1,00 45 23 39,25 258,365 1569

25 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 26 13 22,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 3 6,25 44 23 38,25 254,558 1617

26 13106 ELİF SILA İRDİN -M 21 16 17,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 0 7,00 40 21 34,75 244,735 1731

27 13034 ALİME DÜZGÜN -M 25 15 21,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 5 1,75 2 1 1,75 41 27 34,25 242,743 1751

28 13143 BEYZA YILDIRIM -M 19 12 16,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 7 1 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 17 31,75 235,775 1823

29 13039 BERK KARA -M 26 9 23,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 35 12 32,00 235,553 1825
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 50 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 23,02 13,20 19,72 3,04 1,30 2,72 2,94 1,58 2,54 2,22 0,68 2,05 3,60 0,68 3,43 6,70 3,10 5,92 0,84 0,40 0,74 0,40 0,80 0,20 0,36 0,54 0,22 0,16 0,78 -0,04 43,28 23,06 37,50 252,750

KATILIMLAR

30 13126 SAİME GÖVŞEN -M 17 15 13,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 8 1 7,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 22 30,50 232,418 1845

31 13097 DAMLA KARADENİZ -M 20 10 17,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 19 29,25 228,090 1885

32 13140 TUANA ÇELİK -M 23 12 20,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 32 17 27,75 223,205 1922

33 13095 SILANURÇEŞMEBAŞI -M 20 17 15,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 26 27,50 222,983 1924

34 13176 FATMANUR ÖZERLİ -M 20 15 16,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 3 2,25 33 22 27,50 222,938 1927

35 13064 RECEP ŞEN -M 19 13 15,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 19 27,25 222,228 1939

36 13158 ERAY EVRAN -M 21 15 17,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 8 0,00 34 28 27,00 221,298 1947

37 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 22 11 19,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 4 4,00 31 20 26,00 218,018 1979

38 13164 EDİZ BAŞARAN -M 15 10 12,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 28 14 24,50 214,365 2003

39 13134 TOLGA KAPLAN -M 18 20 13,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 31 28 24,00 212,790 2020

40 13141 DENİZ KARATAŞ -M 18 21 12,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 33 23,75 212,048 2031

41 13136 SILA GEZEK -M 17 20 12,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 29 36 20,00 200,780 2088

42 0 BARAN DEMİR -M 14 18 9,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 3 0,25 25 27 18,25 195,880 2118

43 13036 ANDAN YILMAZ -M 15 24 9,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 38 16,50 190,690 2147

44 13147 FATMA NUR  KAHRAMAN -M 15 19 10,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,488 2150

45 0 SILA YÜKSEL -M 9 15 5,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 20 18 15,50 188,128 2164

46 13087 İBRAHİM AKAN -MA 16 21 10,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 9 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 27 48 15,00 185,923 2174

47 13084 FURKAN ERCİ -M 11 20 6,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 19 24 13,00 180,480 2203

48 0 DİLARA YİĞ TYILMA Z -M 8 31 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 8 22 2,50 3 7 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 32 80 12,00 178,308 2219

49 13178 YAĞIZ KEPEÇİLER -M 14 26 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 21 40 11,00 174,245 2244

50 13177 GÜLCAN KARAHAN -ME 8 31 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 4 0,00 15 50 2,50 149,518 2333
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 50 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 23,02 13,20 19,72 3,04 1,30 2,72 2,94 1,58 2,54 2,22 0,68 2,05 3,60 0,68 3,43 6,70 3,10 5,92 0,84 0,40 0,74 0,40 0,80 0,20 0,36 0,54 0,22 0,16 0,78 -0,04 43,28 23,06 37,50 252,750

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)50 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,4 10,9 21,65 12,6 3,5 11,68 13,3 3,9 12,36 3,2 4,6 2,08 53,5 22,9 47,77 281,470

Okul Ortalaması 23,0 13,2 19,72 11,8 4,2 10,74 7,5 3,5 6,66 0,9 2,1 0,39 43,3 23,1 37,51 252,750

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 35 5 33,75 18 2 17,50 31 3 30,25 3 10 0,50 87 20 82,00 385,273 1 1 87 87 155

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 18 2 17,50 20 5 18,75 9 11 6,25 79 26 72,50 357,300 2 2 153 153 319

3 13093 KEMAL FINDIK -M 27 9 24,75 16 2 15,50 26 1 25,75 69 12 66,00 338,103 3 3 229 229 500

4 13133 YAĞMUR K APLAN -M 35 1 34,75 17 1 16,75 13 3 12,25 5 10 2,50 70 15 66,25 337,658 4 4 237 237 510

5 13099 ECRİN ÜSTÜN -MA 31 7 29,25 17 0 17,00 16 4 15,00 4 1 3,75 68 12 65,00 334,648 1 5 253 253 545

6 13026 EFE GÜNAY -M 35 5 33,75 17 2 16,50 17 4 16,00 1 8 -1,00 70 19 65,25 334,628 5 6 255 255 547

7 13060 ONUR YILMAZ -M 31 8 29,00 18 2 17,50 12 1 11,75 2 1 1,75 63 12 60,00 319,500 6 7 325 326 707

8 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 30 9 27,75 17 2 16,50 14 7 12,25 4 7 2,25 65 25 58,75 315,908 7 8 353 355 761

9 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 26 10 23,50 14 3 13,25 21 2 20,50 1 3 0,25 62 18 57,50 312,605 2 9 371 373 804

10 13108 İREM EYİ -M 33 6 31,50 15 5 13,75 10 0 10,00 58 11 55,25 304,760 8 10 405 409 891

11 13149 NAZ PAZAR -MA 29 7 27,25 15 1 14,75 13 8 11,00 0 1 -0,25 57 17 52,75 297,753 3 11 443 451 985

12 13048 NESİBE UÇAR -M 35 4 34,00 12 3 11,25 8 1 7,75 55 8 53,00 297,640 9 12 445 453 988

13 13092 SENA KIŞLALI -MZ 25 7 23,25 13 1 12,75 10 1 9,75 48 9 45,75 277,143 1 13 589 607 1312

14 13115 NİL TURBİL -M 22 16 18,00 15 1 14,75 14 3 13,25 0 2 -0,50 51 22 45,50 277,050 10 14 591 609 1315

15 13049 YASEMİN TUTAL -M 30 6 28,50 14 3 13,25 5 4 4,00 49 13 45,75 276,460 11 15 595 614 1322

16 13110 BÜŞRAÖ ZDEN -M 30 10 27,50 15 5 13,75 4 4 3,00 49 19 44,25 272,060 12 16 619 641 1382

17 13063 CEM SÖZEN -M 28 10 25,50 15 4 14,00 5 4 4,00 48 18 43,50 270,055 13 17 639 662 1417

18 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 27 11 24,25 16 1 15,75 4 3 3,25 47 15 43,25 269,463 14 18 647 670 1429

19 13030 HANİFE SERTKAYA -M 28 9 25,75 12 6 10,50 8 5 6,75 0 2 -0,50 48 22 42,50 266,983 15 19 665 688 1464

20 13117 EYLÜL KALENDER -M 27 13 23,75 14 4 13,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 47 21 41,75 264,978 16 20 673 697 1489

21 13103 EMRULLAH BİLGİÇ -M 26 10 23,50 14 3 13,25 5 1 4,75 45 14 41,50 264,275 17 21 679 704 1499

22 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 23 15 19,25 12 3 11,25 10 6 8,50 2 0 2,00 47 24 41,00 263,398 18 22 685 710 1511

23 13104 AZRA AKIN -M 28 9 25,75 11 4 10,00 8 6 6,50 0 4 -1,00 47 23 41,25 263,188 19 23 687 712 1516

24 13020 BERKAY KORKMAZ -M 21 16 17,00 13 4 12,00 10 3 9,25 1 0 1,00 45 23 39,25 258,365 20 24 713 741 1569

25 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 26 13 22,75 11 7 9,25 7 3 6,25 44 23 38,25 254,558 21 25 743 774 1617

26 13106 ELİF SILA İRDİN -M 21 16 17,00 12 5 10,75 7 0 7,00 40 21 34,75 244,735 22 26 795 833 1731

27 13034 ALİME DÜZGÜN -M 25 15 21,25 11 6 9,50 3 5 1,75 2 1 1,75 41 27 34,25 242,743 23 27 801 840 1751

28 13143 BEYZA YILDIRIM -M 19 12 16,00 10 1 9,75 7 1 6,75 0 3 -0,75 36 17 31,75 235,775 24 28 839 880 1823

29 13039 BERK KARA -M 26 9 23,75 6 3 5,25 3 0 3,00 35 12 32,00 235,553 25 29 841 882 1825

30 13126 SAİME GÖVŞEN -M 17 15 13,25 7 4 6,00 11 2 10,50 1 1 0,75 36 22 30,50 232,418 26 30 847 888 1845

31 13097 DAMLA KARADENİZ -M 20 10 17,50 10 5 8,75 3 3 2,25 1 1 0,75 34 19 29,25 228,090 27 31 861 902 1885

32 13140 TUANA ÇELİK -M 23 12 20,00 8 4 7,00 1 1 0,75 32 17 27,75 223,205 28 32 877 918 1922

33 13095 SILANURÇEŞMEBAŞI -M 20 17 15,75 12 6 10,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 34 26 27,50 222,983 29 33 879 920 1924

34 13176 FATMANUR ÖZERLİ -M 20 15 16,25 10 4 9,00 3 3 2,25 33 22 27,50 222,938 30 34 881 922 1927

35 13064 RECEP ŞEN -M 19 13 15,75 12 4 11,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 32 19 27,25 222,228 31 35 887 928 1939

36 13158 ERAY EVRAN -M 21 15 17,25 11 5 9,75 2 8 0,00 34 28 27,00 221,298 32 36 891 932 1947

37 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 22 11 19,25 4 5 2,75 5 4 4,00 31 20 26,00 218,018 33 37 905 947 1979

38 13164 EDİZ BAŞARAN -M 15 10 12,50 12 4 11,00 1 0 1,00 28 14 24,50 214,365 34 38 913 955 2003

39 13134 TOLGA KAPLAN -M 18 20 13,00 11 6 9,50 2 2 1,50 31 28 24,00 212,790 35 39 919 961 2020

40 13141 DENİZ KARATAŞ -M 18 21 12,75 9 4 8,00 5 6 3,50 0 2 -0,50 32 33 23,75 212,048 36 40 927 969 2031

41 13136 SILA GEZEK -M 17 20 12,00 11 6 9,50 1 4 0,00 0 6 -1,50 29 36 20,00 200,780 37 41 949 991 2088

42 0 BARAN DEMİR -M 14 18 9,50 10 6 8,50 1 3 0,25 25 27 18,25 195,880 38 42 963 1006 2118

43 13036 ANDAN YILMAZ -M 15 24 9,00 9 9 6,75 1 4 0,00 1 1 0,75 26 38 16,50 190,690 39 43 971 1014 2147

44 13147 FATMA NUR  KAHRAMAN-M 15 19 10,25 4 4 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,488 40 44 973 1016 2150

45 0 SILA YÜKSEL -M 9 15 5,25 10 2 9,50 1 1 0,75 20 18 15,50 188,128 41 45 981 1024 2164

46 13087 İBRAHİM AKAN -MA 16 21 10,75 7 10 4,50 2 11 -0,75 2 6 0,50 27 48 15,00 185,923 4 46 985 1028 2174

47 13084 FURKAN ERCİ -M 11 20 6,00 7 3 6,25 1 1 0,75 19 24 13,00 180,480 42 47 999 1043 2203

48 0 DİLARA YİĞ TYILMA Z -M 8 31 0,25 7 6 5,50 11 29 3,75 6 14 2,50 32 80 12,00 178,308 43 48 1003 1047 2219
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)50 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,4 10,9 21,65 12,6 3,5 11,68 13,3 3,9 12,36 3,2 4,6 2,08 53,5 22,9 47,77 281,470

Okul Ortalaması 23,0 13,2 19,72 11,8 4,2 10,74 7,5 3,5 6,66 0,9 2,1 0,39 43,3 23,1 37,51 252,750

KATILIMLAR

49 13178 YAĞIZ KEPEÇİLER -M 14 26 7,50 6 14 2,50 1 0 1,00 21 40 11,00 174,245 44 49 1007 1052 2244

50 13177 GÜLCAN KARAHAN -ME 8 31 0,25 5 15 1,25 1 0 1,00 1 4 0,00 15 50 2,50 149,518 1 50 1025 1071 2333
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALİME DÜZGÜN 13034 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,743 281,470 23 27 801 840 1751

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 41 27 34,25 29 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe BdDdBDdBBcbadcACBDCbecEdDCbADEAECACDECab

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  cbBdEBAeD AB CeaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik    E eca Bc     c       E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDe                 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ANDAN YILMAZ 13036 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,690 281,470 39 43 971 1014 2147

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 26 38 16,50 14 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe adabdaBaDBae edAdecDCBbabAabedCbcCDECcCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbdDBecBAdC AB eAddb

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik C b  db                           b     

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bC                  

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKIN 13104 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,188 281,470 19 23 687 712 1516

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 47 23 41,25 34 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe eaB bBB DBcBEBEACbBDCeDeEACDAECcACDdCDC 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E  eBDcBAeC Ae CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik AcdBABeC D ad                      DaA  

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen c d   e    a        

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KAYA 13062 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,273 281,470 1 1 87 87 155

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 7 1 6,75 68 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 87 20 82,00 68 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe BADCBDABdEDEBdACBDbbBDEBDCbADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBbCDBABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADCABACBCBdABBECdD E EE CE E DcACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  c Cb   BDb e eeedbb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,880 281,470 38 42 963 1006 2118

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 25 27 18,25 15 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe bbacc aE cce dbdCbBaCBDa AaDe C  CDECDa 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EdceBDaBAbe A  CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik            b   d e                      

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERK KARA 13039 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,553 281,470 25 29 841 882 1825

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 35 12 32,00 27 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe B baBDe B c  cACBaebBDEBbCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeD EcBAeD          

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik       D    C                            

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY KORKMAZ 13020 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,365 281,470 20 24 713 741 1569

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 45 23 39,25 33 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe abDdBDd B b BcACBDCbBaEccbdAeEAECcCecCDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBbaD A bdA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B BB  a   d     A    d      DCE  CD  C  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen                   C 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA YILDIRIM 13143 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,775 281,470 24 28 839 880 1823

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 36 17 31,75 26 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe B bdBcdBB c d ACBcC B EB C eD ebCcCDECDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal C DBEEB d      A ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BE    D       B       e   E  C          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         e    dd     

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRAÖ ZDEN 13110 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,060 281,470 12 16 619 641 1382

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 49 19 44,25 37 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe aADaBeABBcDEBdACBDCbBDEBDCAADEAEebCDdCDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CAeBEEBAaDdABcCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik e  E  a    C Ca  B                   b  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEM SÖZEN 13063 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,055 281,470 13 17 639 662 1417

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 48 18 43,50 36 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe aADbBDeBB D ddACBDCbecEBDCAAcEAECACDECbC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcDBEdBAdD ABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B B   e  Bcd  a         E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BOZTAŞ 17014 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,398 281,470 18 22 685 710 1511

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 47 24 41,00 34 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe DaBAeeBdbBDaEddAebBDCeaDcAeDA CEbCDECD A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E  DBDaBA C Ae CAeAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik   bBcBd    D d  Ca     D E   a C   D   D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen      D   B          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARADENİZ 13097 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,090 281,470 27 31 861 902 1885

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 34 19 29,25 24 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe bCa d Bbc c    AC BbCBD  AbbAECaACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal Eb DabcBAC  A aCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  a  A     A  d        d                 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen            a       D

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KARATAŞ 13141 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,048 281,470 36 40 927 969 2031

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 32 33 23,75 20 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe bbadd ccDBDacBccebabaBDeEACbAdCbbCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal      DcBA C ABcbAeAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B   Be    e d   d     D E         a   c

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          e        c 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA YİĞ TYILMA Z 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,308 281,470 43 48 1003 1047 2219

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 11 29 3,75 9 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 32 80 12,00 10 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe a DbabdacbedabAdcDddBbacedbebdAECcebdecC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  bDaEcBA b A   A bCe

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik ddBADeaeeBbdBdabAdedadecdabEbCEBdCeabdab

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen dDdabeBacabeDAceeBeE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 11 15
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 4 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ BAŞARAN 13164 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,365 281,470 34 38 913 955 2003

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,76 10,74 11,68

Toplam: 120 28 14 24,50 20 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe aAbeBa  B Dc  AaBDCb  EBaeAAb   C CD    

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBc eAeD ABc A ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 6 4 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EFE GÜNAY 13026 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,628 281,470 5 6 255 255 547

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 70 19 65,25 54 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe BADeBDABBaDEBcACBDCbBDEBaCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEcBAeD ABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D DC BdCBCa c   CdD E E     E    C  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  beb  a B e    ea  d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 3 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SILA İRDİN 13106 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,735 281,470 22 26 795 833 1731

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 40 21 34,75 29 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe e abeBBc BDd BdAebebCBDDEAaDAdCbdCDECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E eDabdBA CBABaCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    B B C        C      D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH BİLGİÇ 13103 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,275 281,470 17 21 679 704 1499

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 45 14 41,50 35 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe DCaAbeB bBD  BcAebBDCBDDEbeDAECE CDECDCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECdDaD BACCd B CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    B   C    aC   B                      

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY EVRAN 13158 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,298 281,470 32 36 891 932 1947

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 34 28 27,00 23 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe a DCBDdBaa   cACdbCABeaBbaAADEdbCACDECcd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  bDaEcBA b AB CAeACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik e      a dc   adcB    e                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 4 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKGÜMÜŞ 13011 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,908 281,470 7 8 353 355 761

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 65 25 58,75 49 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe DaBAdBB DBDBaBdACbBaCcDDEeaDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEB CCdABDCAeAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBABddBDe CCc CBd E  D b    c         

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen da   D  cB C Dd e dc

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 4 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KALENDER 13117 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,978 281,470 16 20 673 697 1489

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 47 21 41,75 35 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe BADCBabBBaaEadACBDCeaebBDCAADEbECbCDECDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEcBAeD AB CAdAbC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbB   aC B   C                          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen                e  b 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR  KAHRAMAN 13147 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,488 281,470 40 44 973 1016 2150

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 23 26 16,50 14 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe B bacee Bbbccc CBcCbdDEBDdAbcb bC CDEC a

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal Cb d  dA b A      C 

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik               B d     D a    C          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen           b         

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÖZERLİ 13176 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,938 281,470 30 34 881 922 1927

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 33 22 27,50 23 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe Daadb B  BD  caAebBDadDeEAeeAECEbCDECDaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E deB de  C AB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    B       c           D a   e          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ERCİ 13084 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,480 281,470 42 47 999 1043 2203

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 20 6,00 15 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 19 24 13,00 11 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe eda A BabB a dde e caeac  Cb bCbACeECbCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EC   bcBAe      A AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik                          a              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKSU CEYLAN 13142 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,300 281,470 2 2 153 153 319

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 79 26 72,50 60 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe DCadABBaeBDBEBEACbBDCBDDEAaDbECaACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBACCBABaCAeAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik ABEBABdCBDADCaA CaEBECc   C      a     D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen cCCacDDbcBDaBadcbEdD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE SERTKAYA 13030 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,983 281,470 15 19 665 688 1464

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 48 22 42,50 35 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe DdBAe B DBDc BcACeBbCBDDEdbDAECEACDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E AeBbcaAeCdAB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEd  cC   a C   cd    D EC             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  e                 a

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İREM EYİ 13108 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,760 281,470 8 10 405 409 891

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 58 11 55,25 46 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe DCB dBBEcBDBEBEAedBDCBaDEAdDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ceeDBDEBAeCBABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B BAC   D C         D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ÇAĞLIYAN 13139 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,018 281,470 33 37 905 947 1979

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 31 20 26,00 22 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe a DeBDABB b B ACBDCdB EB eA DabbCACDEbbb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  ceBccBAd        A  

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BaB  c    dC              a  C          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL FINDIK 13093 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,103 281,470 3 3 229 229 500

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 69 12 66,00 55 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe DbB b dE BD cBEACbBDCBDDcACDbECEACDdCDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EdADBDEBACCdAB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBbB BACBDADCCA CBEBEC D E EE E  E D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE UÇAR 13048 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,640 281,470 9 12 445 453 988

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 55 8 53,00 44 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe  CBbdBBdDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEbCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbADaDEBA   A  CAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB   BAC        CB     a E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NİL TURBİL 13115 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,050 281,470 10 14 591 609 1315

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 51 22 45,50 38 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe D BAceBcDeDBdcdbCcBDCBDDbb eAECbdCDECcdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E ADBDEBACC A  CAcAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEB BcC aADC A        D E   a     D  C 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  d            e     

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR YILMAZ 13060 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,500 281,470 6 7 325 326 707

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 63 12 60,00 50 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe Daa ceBEcBDBEBEACbBDCcDDEACDAECEACDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBACCeABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEB Bd  D D C   B    BD E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B       Ee 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP ŞEN 13064 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,228 281,470 31 35 887 928 1939

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 32 19 27,25 23 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe B DCBa  Bc daadbB aeBDEB ebAcEbEC CDECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal   DaEcBAdD A cCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik    B                                    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         e      e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SAİME GÖVŞEN 13126 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,418 281,470 26 30 847 888 1845

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 36 22 30,50 25 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe BADCae  BaD  EAb DC aaEcDa bbE bCbCaECca

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  beBEcBA   A     dCC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik aEBB    A     B   B       EE  E  d    DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen              Ac     

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 7 10 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GEZEK 13136 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,780 281,470 37 41 949 991 2088

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 29 36 20,00 17 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe baa AcBbDBDab dAdbacbdDeEAaDAbCcbCDECDa 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECbDabc AeCeAB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik E    ecb               c                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen cdd            e da 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YÜKSEL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,128 281,470 41 45 981 1024 2164

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 20 18 15,50 13 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe bCa d B   D   Eedbc   bab Cb b   aebCDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECbD Dc A C    CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik       e                                 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 5 10 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILANURÇEŞMEBAŞI 13095 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,983 281,470 29 33 879 920 1924

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 34 26 27,50 23 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe abbaBDb B b ecACBDbbBDcBadAAbEbbCACDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbeaEEBbdD ABaCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik c B                                     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    e           a    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA KAPLAN 13134 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,790 281,470 35 39 919 961 2020

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 31 28 24,00 20 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe aAbaeDA dcb edeCBDacBDEBbeAAeabECACcdCbC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bbDaEdBACe A a ABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik          d            D      d          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÇELİK 13140 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,205 281,470 28 32 877 918 1922

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 32 17 27,75 23 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe a DaBDA   D dddeBDCbaDEBDaAADEAECACeECcd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  ee EaBAbD A   A AC 

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik       c                                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KEPEÇİLER 13178 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,245 281,470 44 49 1007 1052 2244

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 10,76 10,74 11,68

Toplam: 120 21 40 11,00 9 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe adDbaDeaBdcbBaACdbCcdcEBbdAADcedCceDbdcb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbaaadBAdeBAcbbAdcde

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 6 14 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÖZHELVACI 13141 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,463 281,470 14 18 647 670 1429

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 47 15 43,25 36 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe beBdAcB aBDd BEACbBaCBcDEACDAECEACeECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADB aBACC AB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B Bd    D ce                           

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR K APLAN 13133 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,658 281,470 4 4 237 237 510

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 6,29 6,66 12,36

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,16 0,20 0,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,23 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,05 -0,04 0,36

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 0,35 0,39 2,08

Toplam: 120 70 15 66,25 55 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe BAD BD BBED BEACBDCbBDEBDCAADEAECACDECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEdBACDBAB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB   aABd   BC     d          E D  CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CcbCbDace eBDd e  e 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN TUTAL 13049 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,460 281,470 11 15 595 614 1322

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 49 13 45,75 38 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe aADaBDABB D BdACBDCeBDEB C ADEAECACeECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADaEEBAd  AB CAcACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   eB  bedB            D E         D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANUR BOZKURT 13089 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,558 281,470 21 25 743 774 1617

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 44 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,81 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,47 2,54 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,51 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,76 10,74 11,68

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 5,56 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,74 1,64

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 6,29 6,66 12,36

Toplam: 120 44 23 38,25 32 37,21 37,52 47,77

TYT Türkçe bbaAeBBacBc cBdACAeDCBDDEAeDAECEdCDECDbA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E dDBecabCCdAB CAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik DB B abCB  D d  C                       

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÜSTÜN 13099 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,648 281,470 1 5 253 253 545

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 4 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,69 19,72 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,19 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,44 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,38 10,74 11,68

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 10,19 5,92 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 0,74 1,64

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 11,44 6,66 12,36

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,69 0,20 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,06 -0,04 0,36

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,06 0,39 2,08

Toplam: 120 68 12 65,00 54 47,56 37,52 47,77

TYT Türkçe DCBAABB bBDa daACbBDCBDDEACDAECEACDdCDaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBACC AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BcCBDADC ccC E b    EC   E         

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  C   DD     B     d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 3 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKAN 13087 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,923 281,470 4 46 985 1028 2174

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 4 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 22,69 19,72 21,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,19 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,44 2,54 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,44 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,31 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 12,38 10,74 11,68

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 10,19 5,92 10,73

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,25 0,74 1,64

TYT Matematik 40 2 11 -0,75 -2 11,44 6,66 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,69 0,20 0,71

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,31 0,22 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,06 -0,04 0,36

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,06 0,39 2,08

Toplam: 120 27 48 15,00 13 47,56 37,52 47,77

TYT Türkçe bbadd B aBad dcAedBDCBDcEACbAEdbACecbDec

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal cabDeDcBAdC d  bAcAe

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik D c    ad  a  b Ce      ad  c b a       

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen be  aD d a   b     D

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 5 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YAMAN 13024 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,605 281,470 2 9 371 373 804

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 4 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,69 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,44 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,38 10,74 11,68

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 10,19 5,92 10,73

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,25 0,74 1,64

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 11,44 6,66 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,69 0,20 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,06 -0,04 0,36

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,06 0,39 2,08

Toplam: 120 62 18 57,50 48 47,56 37,52 47,77

TYT Türkçe BcbeBDbcB    dbCBDCbBDEBDCAADEbECAdDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcDBEEaAdD AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  AD  BcC CBCA  ECdD E E       D  CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d  e    B          a

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ PAZAR 13149 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,753 281,470 3 11 443 451 985

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 4 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,69 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,44 2,54 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,38 10,74 11,68

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 10,19 5,92 10,73

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,25 0,74 1,64

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 11,44 6,66 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,69 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,06 -0,04 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,06 0,39 2,08

Toplam: 120 57 17 52,75 44 47,56 37,52 47,77

TYT Türkçe a DaBDeBBcD  E CBDCbBDEBDeAADEdECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal C DBEaBACD AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbBE  D  BcC C C    bED EcE ad c  D b   

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen                d    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN KARAHAN 13177 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,518 281,470 1 50 1025 1071 2333

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 1 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 0,25 19,72 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 2,54 2,69

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 1,25 10,74 11,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,20 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,22 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,04 0,36

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,00 0,39 2,08

Toplam: 120 15 50 2,50 2 2,50 37,52 47,77

TYT Türkçe bdabccBacecddBbAecB bcDebAdecdbccdDcdaCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECbDdcaedCadbdeadcAe

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Fen bdbeB               

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KIŞLALI 13092 -MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,143 281,470 1 13 589 607 1312

Puanı Hesaplanan: 50 1028 1075 2352

Katılımlar: 1 50 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 23,25 19,72 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,72 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,54 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 2,05 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,43 3,57

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,75 10,74 11,68

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 9,75 5,92 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,74 1,64

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 9,75 6,66 12,36

Toplam: 120 48 9 45,75 38 45,75 37,52 47,77

TYT Türkçe aA  B  BB   BEAeBabbBDEcD dADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bADBEEBACD     A ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB   D  BAbBC        D                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

29

%58,00

21

%42,00
     

Doğru (%42,00)

Yanlış (%58,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükte Anlam A

18

%36,00

6

%12,00

2

%4,00

7

%14,00
 

17

%34,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%34,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam D

1

%2,00

16

%32,00
 

28

%56,00

3

%6,00

2

%4,00
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Söz Öbeklerinde Anlam C

14

%28,00

8

%16,00

12

%24,00

7

%14,00

5

%10,00

4

%8,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%68,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama B

3

%6,00

40

%80,00

2

%4,00
 

3

%6,00

2

%4,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-11 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

5

%10,00

1

%2,00

6

%12,00

33

%66,00

3

%6,00

2

%4,00
 

Doğru (%66,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

12

%24,00

7

%14,00

4

%8,00

13

%26,00

9

%18,00

5

%10,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%66,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 İki Cümleyi Birleştirme B

3

%6,00

21

%42,00

4

%8,00
 

4

%8,00

18

%36,00
 

Doğru (%42,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Ses Bilgisi - Karma B

2

%4,00

42

%84,00

2

%4,00

3

%6,00
 

1

%2,00
 

Doğru (%84,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Çekim Ekleri ve Türleri E

9

%18,00

4

%8,00

8

%16,00

3

%6,00

6

%12,00

20

%40,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%48,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

[1] Ad Soylu Sözcükler - Karma [2] Cümlenin
Ögeleri - Karma D

3

%6,00

10

%20,00

8

%16,00

18

%36,00

2

%4,00

9

%18,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%46,00)

Boş (%18,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Yazım Kuralları - Karma E

2

%4,00

2

%4,00

5

%10,00

4

%8,00

10

%20,00

27

%54,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%54,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

8

%16,00

16

%32,00

2

%4,00

8

%16,00

4

%8,00

12

%24,00
 

Doğru (%32,00)

Yanlış (%44,00)

Boş (%24,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma E

4

%8,00

3

%6,00

11

%22,00

16

%32,00

12

%24,00

4

%8,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%68,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Noktalama İşaretleri - Karma A

39

%78,00

2

%4,00

1

%2,00

3

%6,00

3

%6,00

2

%4,00
 

Doğru (%78,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Düşünceyi Geliştirme Yolları C

1

%2,00

2

%4,00

32

%64,00

4

%8,00

10

%20,00

1

%2,00
 

Doğru (%64,00)

Yanlış (%34,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B  

35

%70,00

3

%6,00

7

%14,00

1

%2,00

4

%8,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Paragrafı İkiye Ayırma D

5

%10,00

6

%12,00

4

%8,00

32

%64,00
 

3

%6,00
 

Doğru (%64,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

5

%10,00

5

%10,00

37

%74,00

1

%2,00

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%74,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafın Yorumlanması A

3

%6,00

30

%60,00

4

%8,00

4

%8,00

6

%12,00

3

%6,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%88,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafın Yorumlanması B

5

%10,00

35

%70,00

2

%4,00

2

%4,00

4

%8,00

2

%4,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%10,00

1

%2,00

5

%10,00

28

%56,00

7

%14,00

4

%8,00
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%4,00

5

%10,00

3

%6,00
 

37

%74,00

3

%6,00
 

Doğru (%74,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%6,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafa Cümle Yerleştirme B  

36

%72,00

7

%14,00

3

%6,00

3

%6,00

1

%2,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D

6

%12,00

6

%12,00

2

%4,00

31

%62,00

1

%2,00

4

%8,00
 

Doğru (%62,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Konusu C

9

%18,00

3

%6,00

21

%42,00

6

%12,00

9

%18,00

2

%4,00
 

Doğru (%42,00)

Yanlış (%54,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

35

%70,00

6

%12,00
 

3

%6,00

1

%2,00

5

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

38

%76,00

4

%8,00

1

%2,00
 

4

%8,00

3

%6,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

10

%20,00

3

%6,00

32

%64,00

5

%10,00
  

Doğru (%64,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafın Yorumlanması E

4

%8,00

7

%14,00

4

%8,00

1

%2,00

30

%60,00

4

%8,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%32,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

24

%48,00

11

%22,00

2

%4,00

5

%10,00

2

%4,00

6

%12,00
 

Doğru (%48,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

9

%18,00
 

5

%10,00

33

%66,00

3

%6,00
 

Doğru (%66,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

1

%2,00

46

%92,00

1

%2,00

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%92,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-40 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

32

%64,00

5

%10,00

7

%14,00
  

6

%12,00
 

Doğru (%64,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%2,00
 

45

%90,00

2

%4,00

2

%4,00
  

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%2,00

1

%2,00

1

%2,00

40

%80,00

7

%14,00
  

Doğru (%80,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Paragrafın Yorumlanması E  

2

%4,00

3

%6,00

6

%12,00

38

%76,00

1

%2,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

2

%4,00

44

%88,00

2

%4,00

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%4,00

4

%8,00

7

%14,00

35

%70,00
 

2

%4,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafın Yorumlanması C

6

%12,00

7

%14,00

24

%48,00

8

%16,00

1

%2,00

4

%8,00
 

Doğru (%48,00)

Yanlış (%44,00)

Boş (%8,00)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Kavimler Göçü C

1

%2,00

5

%10,00

26

%52,00

2

%4,00

1

%2,00

15

%30,00
 

Doğru (%52,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Türklerin İslamiyet’i Kabulü A

18

%36,00

11

%22,00

5

%10,00

4

%8,00

4

%8,00

8

%16,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%48,00)

Boş (%16,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Uzun Savaşlardan Diplomasiye D

1

%2,00

1

%2,00
 

36

%72,00

9

%18,00

3

%6,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti B

12

%24,00

30

%60,00
 

2

%4,00

1

%2,00

5

%10,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık E

1

%2,00
 

4

%8,00

1

%2,00

42

%84,00

2

%4,00
 

Doğru (%84,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Doğa ve İnsan Etkileşimi E

6

%12,00
 

18

%36,00

6

%12,00

17

%34,00

3

%6,00
 

Doğru (%34,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%6,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 İklim Elemanları / Sıcaklık B

3

%6,00

41

%82,00
 

1

%2,00

3

%6,00

2

%4,00
 

Doğru (%82,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri A

42

%84,00

4

%8,00
 

1

%2,00
 

3

%6,00
 

Doğru (%84,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Türkiye'de Nüfusun Dağılışı C

2

%4,00

2

%4,00

16

%32,00

10

%20,00

10

%20,00

10

%20,00
 

Doğru (%32,00)

Yanlış (%48,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 Afetlerin Genel Özellikleri D  

8

%16,00

1

%2,00

31

%62,00

4

%8,00

6

%12,00
 

Doğru (%62,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B  

6

%12,00
 

7

%14,00

2

%4,00

35

%70,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A

41

%82,00

1

%2,00
 

1

%2,00
 

7

%14,00
 

Doğru (%82,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%14,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri B  

28

%56,00

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00

18

%36,00
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Bilgi Felsefesi D

8

%16,00

2

%4,00

4

%8,00

3

%6,00

1

%2,00

32

%64,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%64,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve
Argümanları C

1

%2,00

1

%2,00

33

%66,00

1

%2,00

1

%2,00

13

%26,00
 

Doğru (%66,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%26,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Allah İnsan İlişkisi A

44

%88,00
  

1

%2,00

1

%2,00

4

%8,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Bilgi ve İnanç B

5

%10,00

10

%20,00

4

%8,00

3

%6,00

5

%10,00

23

%46,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%34,00)

Boş (%46,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Hz. Muhammed ve Gençlik A

44

%88,00

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00
 

2

%4,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%4,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 İslam ve Bilim C  

2

%4,00

43

%86,00

1

%2,00

2

%4,00

2

%4,00
 

Doğru (%86,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar C

1

%2,00

2

%4,00

39

%78,00
 

3

%6,00

5

%10,00
 

Doğru (%78,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%10,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Dört İşlem Yeteneği B

2

%4,00

23

%46,00

2

%4,00

1

%2,00

2

%4,00

20

%40,00
 

Doğru (%46,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Tek ve Çift Sayılar E

1

%2,00

5

%10,00

1

%2,00

2

%4,00

13

%26,00

28

%56,00
 

Doğru (%26,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%56,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Sayı Basamakları B  

27

%54,00
 

1

%2,00

1

%2,00

21

%42,00
 

Doğru (%54,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%42,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar ABC

DE

3

%6,00

10

%20,00

1

%2,00

2

%4,00

4

%8,00

30

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Bölünebilme Kuralları D

1

%2,00
  

9

%18,00
 

40

%80,00
 

Doğru (%18,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-11 Rasyonel Sayılar A

7

%14,00
 

1

%2,00
 

3

%6,00

39

%78,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%78,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-12 Ondalık Sayılar D

7

%14,00

2

%4,00

4

%8,00

15

%30,00

2

%4,00

20

%40,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Üslü ifadeler C

4

%8,00
 

8

%16,00

1

%2,00

3

%6,00

34

%68,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-5 Köklü ifadeler A

7

%14,00
 

1

%2,00

2

%4,00

1

%2,00

39

%78,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%78,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%2,00

23

%46,00
 

3

%6,00

1

%2,00

22

%44,00
 

Doğru (%46,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-7 Mutlak Değer Özellikleri A

5

%10,00

3

%6,00

9

%18,00

8

%16,00

3

%6,00

22

%44,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%46,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Sayı Problemleri C

1

%2,00

2

%4,00

18

%36,00

3

%6,00
 

26

%52,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%52,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 Oran ve Orantı B  

9

%18,00
 

1

%2,00
 

40

%80,00
 

Doğru (%18,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Sayı Problemleri C   

16

%32,00

1

%2,00
 

33

%66,00
 

Doğru (%32,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%66,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Sayı Problemleri B

7

%14,00

11

%22,00

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00

28

%56,00
 

Doğru (%22,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%56,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Sayı Problemleri C

1

%2,00

1

%2,00

9

%18,00

6

%12,00
 

33

%66,00
 

Doğru (%18,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%66,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Kesir Problemleri A

7

%14,00

1

%2,00

5

%10,00

1

%2,00
 

36

%72,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%72,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Yaş Problemleri B  

3

%6,00

1

%2,00

2

%4,00
 

44

%88,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%88,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B  

4

%8,00
  

1

%2,00

45

%90,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Hareket Problemleri E  

1

%2,00
 

1

%2,00

5

%10,00

43

%86,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%86,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

1

%2,00

1

%2,00

5

%10,00
  

43

%86,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%86,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Karışım Problemleri E    

8

%16,00

4

%8,00

38

%76,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%76,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Rutin Olmayan Problemler D

1

%2,00
 

1

%2,00

18

%36,00

3

%6,00

27

%54,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%54,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler B

1

%2,00
 

1

%2,00
  

48

%96,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Grafik Problemleri E

3

%6,00

1

%2,00
 

2

%4,00

17

%34,00

27

%54,00
 

Doğru (%34,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%54,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Önermeler ve Bileşik Önermeler B

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00

1

%2,00
 

45

%90,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

1

%2,00

1

%2,00
  

7

%14,00

41

%82,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%82,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Fonksiyonlarda İşlemler E   

1

%2,00
 

4

%8,00

45

%90,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Kombinasyon D

3

%6,00

1

%2,00
 

1

%2,00

1

%2,00

44

%88,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%88,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Basit Olayların Olasılıkları C   

9

%18,00

2

%4,00
 

39

%78,00
 

Doğru (%18,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%78,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar E  

1

%2,00

1

%2,00
 

6

%12,00

42

%84,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B

1

%2,00

1

%2,00

1

%2,00
  

47

%94,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%94,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Üçgende Alan E

1

%2,00
  

1

%2,00

4

%8,00

44

%88,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%88,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenlerin Benzerliği C   

3

%6,00

1

%2,00
 

46

%92,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%92,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çokgenler D

1

%2,00
  

10

%20,00

1

%2,00

38

%76,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%76,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Eşkenar Dörtgen B

2

%4,00
 

1

%2,00
  

47

%94,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%94,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Yamuk A

1

%2,00

3

%6,00
   

46

%92,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%92,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Kare C  

1

%2,00

6

%12,00

1

%2,00
 

42

%84,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D

1

%2,00
 

1

%2,00

6

%12,00
 

42

%84,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar A

5

%10,00

1

%2,00
   

44

%88,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%88,00)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle C  

1

%3,57

3

%10,71

4

%14,29
 

20

%71,43
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%17,86)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Elektrik Akımı ve Direnç D

1

%3,57

1

%3,57

2

%7,14

2

%7,14

1

%3,57

21

%75,00
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%17,86)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

[1] Kütle, Hacim ve Özkütle [2] Kaldırma
Kuvveti A  

4

%14,29

3

%10,71

2

%7,14

2

%7,14

17

%60,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%39,29)

Boş (%60,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

2

%7,14

1

%3,57

5

%17,86

3

%10,71

4

%14,29

13

%46,43
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%35,71)

Boş (%46,43)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 [1] HAREKET VE KUVVET [2] İvme D  

3

%10,71
 

5

%17,86
 

20

%71,43
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%10,71)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Ses Dalgaları D    

3

%10,71

2

%7,14

23

%82,14
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%7,14)

Boş (%82,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Işığın Kırılması B

3

%10,71

2

%7,14

1

%3,57
  

22

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı E

1

%3,57
 

3

%10,71
  

24

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Kimyanın Sembolik Dili B

1

%3,57

7

%25,00

1

%3,57
 

4

%14,29

15

%53,57
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%21,43)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Mol Kavramı D

1

%3,57
  

2

%7,14
 

25

%89,29
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%3,57)

Boş (%89,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Katılar C

3

%10,71

3

%10,71

1

%3,57
 

2

%7,14

19

%67,86
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları B  

3

%10,71
  

1

%3,57

24

%85,71
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%3,57)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Karışımların Sınıflandırılması D

1

%3,57

1

%3,57
 

3

%10,71

1

%3,57

22

%78,57
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%10,71)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri A

2

%7,14

1

%3,57
 

3

%10,71
 

22

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri A   

3

%10,71

1

%3,57

2

%7,14

22

%78,57
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%21,43)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Eşeysiz Üreme B

2

%7,14
 

1

%3,57

4

%14,29

7

%25,00

14

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

50 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Kan Grupları D

2

%7,14
 

1

%3,57

3

%10,71

2

%7,14

20

%71,43
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%17,86)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Organik Bileşikler B  

1

%3,57
 

3

%10,71

1

%3,57

23

%82,14
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%82,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Lizozom C  

3

%10,71

1

%3,57
 

3

%10,71

21

%75,00
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) E

1

%3,57

1

%3,57
 

2

%7,14

3

%10,71

21

%75,00
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%75,00)
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