
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,4 11,1 19,65 12,4 3,9 11,52 5,0 4,4 3,79 1,3 2,4 0,78 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 68,7 41,3 58,54 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

1 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 16 4 15,00 18 9 15,75 13 7 11,25 23 12 20,00 21 8 19,00 123 48 111,00 242,960 6 454 268,345 1 654 319,733 2 100

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 31 4 30,00 17 2 16,50 7 6 5,50 10 9 7,75 30 6 28,50 22 4 21,00 117 31 109,25 254,680 4 351 258,725 2 728 337,458 1 46

3 13026 EFE GÜNAY -M 30 8 28,00 19 1 18,75 9 6 7,50 2 2 1,50 20 10 17,50 7 4 6,00 87 31 79,25 216,463 10 736 211,440 3 1194 256,183 5 604

4 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 28 8 26,00 12 4 11,00 11 4 10,00 3 3 2,25 18 12 15,00 9 4 8,00 81 35 72,25 200,903 15 1008 209,135 4 1247 245,648 8 781

5 13060 ONUR YILMAZ -M 30 7 28,25 17 2 16,50 4 5 2,75 1 4 0,00 23 13 19,75 8 3 7,25 83 34 74,50 213,235 11 783 204,693 5 1326 256,335 4 599

6 13115 NİL TURBİL -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 26 12 23,00 12 5 10,75 80 39 70,84 211,649 12 805 202,057 6 1366 264,420 3 499

7 13092 SENA KIŞLALI -MZ 29 7 27,25 16 3 15,25 7 1 6,75 22 11 19,25 17 7 15,25 5 1 4,75 96 30 88,50 260,605 2 300 199,863 7 1405 250,233 6 693

8 13108 İREM E * -M 30 10 27,50 16 4 15,00 7 2 6,50 26 12 23,00 23 10 20,50 1 5 -0,25 103 43 92,25 288,518 1 137 185,440 8 1790 247,720 7 735

9 13107 EFE BARBUNYA -M 25 10 22,50 16 2 15,50 7 4 6,00 0 3 -0,75 16 11 13,25 2 2 1,50 66 32 58,00 188,610 19 1288 183,480 9 1850 214,840 14 1415

10 13048 NESİBE UÇAR -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 20 14 16,50 4 3 3,25 66 39 56,84 191,327 18 1226 180,907 10 1958 222,545 13 1243

11 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 22 13 18,75 13 2 12,50 6 2 5,50 15 15 11,25 5 7 3,25 61 39 51,25 175,275 23 1720 180,558 11 1986 205,900 19 1623

12 13049 YASEMİN TUTAL -M 28 5 26,75 11 3 10,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 22 11 19,25 6 2 5,50 2 2 1,50 73 28 66,00 218,270 8 715 178,933 12 2050 229,398 9 1087

13 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 27 8 25,00 17 2 16,50 2 0 2,00 21 13 17,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 69 24 63,00 209,478 14 860 178,745 13 2057 225,218 12 1177

14 13063 CEM SÖZEN -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 23 14 19,50 3 8 1,00 68 44 57,59 200,502 16 1017 174,562 14 2299 225,770 11 1165

15 13030 HANİFE SERTKAYA -M 24 12 21,00 13 3 12,25 8 5 6,75 17 13 13,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 73 41 62,75 217,248 9 729 173,195 15 2343 206,765 18 1596

16 13134 TOLGA KAPLAN -M 25 11 22,25 16 4 15,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 19 13 15,75 20 8 18,00 82 42 71,50 244,815 5 435 172,453 16 2368 211,993 15 1477

17 0 EMRULLAH B -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 23 8 21,00 19 8 17,00 84 38 75,09 257,609 3 322 171,742 17 2390 228,138 10 1108

18 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 7 29 -0,25 9 8 7,00 58 59 43,84 161,957 26 2088 171,742 17 2390 161,213 30 2675

19 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 10 17 5,75 7 11 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 60 54 47,09 172,202 24 1812 171,417 19 2396 178,720 24 2280

20 13140 TUANA ÇELİK -M 23 9 20,75 12 3 11,25 2 1 1,75 16 7 14,25 1 0 1,00 54 20 49,00 180,795 21 1525 170,393 20 2415 205,385 20 1637

21 13106 ELİF SILA İRDİN -M 22 11 19,25 14 2 13,50 3 2 2,50 17 7 15,25 16 3 15,25 72 25 65,75 231,798 7 561 169,508 21 2446 207,520 17 1581

22 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 12 9 9,75 9 2 8,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 9 9 6,75 2 4 1,00 1 2 0,50 40 30 32,50 147,230 30 2414 160,398 22 2687 170,618 27 2451

23 13020 BERKAY KORKMAZ -M 22 13 18,75 9 7 7,25 2 3 1,25 22 14 18,50 1 5 -0,25 56 42 45,50 186,483 20 1348 158,908 23 2709 207,785 16 1574

24 13111 SILA YÜKSEL -M 12 12 9,00 7 6 5,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 9 10 6,50 6 5 4,75 5 1 4,75 40 37 30,75 149,523 29 2371 157,980 24 2733 168,858 29 2490

25 13164 EDİZ BAŞARAN -M 17 7 15,25 11 4 10,00 12 7 10,25 19 9 16,75 59 27 52,25 210,835 13 825 157,308 25 2740 179,968 23 2247

26 13126 SAİME GÖVŞEN -M 12 10 9,50 5 7 3,25 13 18 8,50 7 14 3,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 43 52 30,00 150,490 28 2346 156,955 26 2746 175,635 25 2360

27 13143 BEYZA YILDIRIM -M 18 16 14,00 5 8 3,00 2 6 0,50 1 2 0,50 16 12 13,00 9 8 7,00 3 3 2,25 54 55 40,25 179,925 22 1554 154,735 27 2781 186,130 22 2079

28 13097 DAMLA KARADE*Z -M 18 14 14,50 12 4 11,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 13 17 8,75 0 3 -0,75 44 47 32,25 152,833 27 2288 154,000 28 2790 171,575 26 2431

29 13064 RE EP Ş*N -M 16 12 13,00 11 4 10,00 0 5 -1,25 20 10 17,50 10 12 7,00 1 3 0,25 58 46 46,50 198,735 17 1048 153,785 29 2791 199,748 21 1771

30 13036 ANDAN YILMAZ -M 15 21 9,75 12 7 10,25 1 2 0,50 13 17 8,75 9 17 4,75 50 64 34,00 164,478 25 2030 151,693 30 2822 169,525 28 2478
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,4 11,1 19,65 12,4 3,9 11,52 5,0 4,4 3,79 1,3 2,4 0,78 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 68,7 41,3 58,54 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

31 11359 Dİ *RA YİĞİTYILMAZ -M 8 32 0,00 7 7 5,25 8 32 0,00 3 17 -1,25 5 16 1,00 31 104 5,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,4 11,1 19,65 12,4 3,9 11,52 5,0 4,4 3,79 1,3 2,4 0,78 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 68,7 41,3 58,54 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

1 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 31 4 30,00 17 2 16,50 7 6 5,50 10 9 7,75 30 6 28,50 22 4 21,00 117 31 109,25 254,680 4 351 258,725 2 728 337,458 1 46

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 16 4 15,00 18 9 15,75 13 7 11,25 23 12 20,00 21 8 19,00 123 48 111,00 242,960 6 454 268,345 1 654 319,733 2 100

3 13115 NİL TURBİL -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 26 12 23,00 12 5 10,75 80 39 70,84 211,649 12 805 202,057 6 1366 264,420 3 499

4 13060 ONUR YILMAZ -M 30 7 28,25 17 2 16,50 4 5 2,75 1 4 0,00 23 13 19,75 8 3 7,25 83 34 74,50 213,235 11 783 204,693 5 1326 256,335 4 599

5 13026 EFE GÜNAY -M 30 8 28,00 19 1 18,75 9 6 7,50 2 2 1,50 20 10 17,50 7 4 6,00 87 31 79,25 216,463 10 736 211,440 3 1194 256,183 5 604

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 29 7 27,25 16 3 15,25 7 1 6,75 22 11 19,25 17 7 15,25 5 1 4,75 96 30 88,50 260,605 2 300 199,863 7 1405 250,233 6 693

7 13108 İREM E * -M 30 10 27,50 16 4 15,00 7 2 6,50 26 12 23,00 23 10 20,50 1 5 -0,25 103 43 92,25 288,518 1 137 185,440 8 1790 247,720 7 735

8 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 28 8 26,00 12 4 11,00 11 4 10,00 3 3 2,25 18 12 15,00 9 4 8,00 81 35 72,25 200,903 15 1008 209,135 4 1247 245,648 8 781

9 13049 YASEMİN TUTAL -M 28 5 26,75 11 3 10,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 22 11 19,25 6 2 5,50 2 2 1,50 73 28 66,00 218,270 8 715 178,933 12 2050 229,398 9 1087

10 0 EMRULLAH B -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 23 8 21,00 19 8 17,00 84 38 75,09 257,609 3 322 171,742 17 2390 228,138 10 1108

11 13063 CEM SÖZEN -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 23 14 19,50 3 8 1,00 68 44 57,59 200,502 16 1017 174,562 14 2299 225,770 11 1165

12 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 27 8 25,00 17 2 16,50 2 0 2,00 21 13 17,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 69 24 63,00 209,478 14 860 178,745 13 2057 225,218 12 1177

13 13048 NESİBE UÇAR -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 20 14 16,50 4 3 3,25 66 39 56,84 191,327 18 1226 180,907 10 1958 222,545 13 1243

14 13107 EFE BARBUNYA -M 25 10 22,50 16 2 15,50 7 4 6,00 0 3 -0,75 16 11 13,25 2 2 1,50 66 32 58,00 188,610 19 1288 183,480 9 1850 214,840 14 1415

15 13134 TOLGA KAPLAN -M 25 11 22,25 16 4 15,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 19 13 15,75 20 8 18,00 82 42 71,50 244,815 5 435 172,453 16 2368 211,993 15 1477

16 13020 BERKAY KORKMAZ -M 22 13 18,75 9 7 7,25 2 3 1,25 22 14 18,50 1 5 -0,25 56 42 45,50 186,483 20 1348 158,908 23 2709 207,785 16 1574

17 13106 ELİF SILA İRDİN -M 22 11 19,25 14 2 13,50 3 2 2,50 17 7 15,25 16 3 15,25 72 25 65,75 231,798 7 561 169,508 21 2446 207,520 17 1581

18 13030 HANİFE SERTKAYA -M 24 12 21,00 13 3 12,25 8 5 6,75 17 13 13,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 73 41 62,75 217,248 9 729 173,195 15 2343 206,765 18 1596

19 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 22 13 18,75 13 2 12,50 6 2 5,50 15 15 11,25 5 7 3,25 61 39 51,25 175,275 23 1720 180,558 11 1986 205,900 19 1623

20 13140 TUANA ÇELİK -M 23 9 20,75 12 3 11,25 2 1 1,75 16 7 14,25 1 0 1,00 54 20 49,00 180,795 21 1525 170,393 20 2415 205,385 20 1637

21 13064 RE EP Ş*N -M 16 12 13,00 11 4 10,00 0 5 -1,25 20 10 17,50 10 12 7,00 1 3 0,25 58 46 46,50 198,735 17 1048 153,785 29 2791 199,748 21 1771

22 13143 BEYZA YILDIRIM -M 18 16 14,00 5 8 3,00 2 6 0,50 1 2 0,50 16 12 13,00 9 8 7,00 3 3 2,25 54 55 40,25 179,925 22 1554 154,735 27 2781 186,130 22 2079

23 13164 EDİZ BAŞARAN -M 17 7 15,25 11 4 10,00 12 7 10,25 19 9 16,75 59 27 52,25 210,835 13 825 157,308 25 2740 179,968 23 2247

24 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 10 17 5,75 7 11 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 60 54 47,09 172,202 24 1812 171,417 19 2396 178,720 24 2280

25 13126 SAİME GÖVŞEN -M 12 10 9,50 5 7 3,25 13 18 8,50 7 14 3,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 43 52 30,00 150,490 28 2346 156,955 26 2746 175,635 25 2360

26 13097 DAMLA KARADE*Z -M 18 14 14,50 12 4 11,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 13 17 8,75 0 3 -0,75 44 47 32,25 152,833 27 2288 154,000 28 2790 171,575 26 2431

27 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 12 9 9,75 9 2 8,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 9 9 6,75 2 4 1,00 1 2 0,50 40 30 32,50 147,230 30 2414 160,398 22 2687 170,618 27 2451

28 13036 ANDAN YILMAZ -M 15 21 9,75 12 7 10,25 1 2 0,50 13 17 8,75 9 17 4,75 50 64 34,00 164,478 25 2030 151,693 30 2822 169,525 28 2478

29 13111 SILA YÜKSEL -M 12 12 9,00 7 6 5,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 9 10 6,50 6 5 4,75 5 1 4,75 40 37 30,75 149,523 29 2371 157,980 24 2733 168,858 29 2490

30 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 7 29 -0,25 9 8 7,00 58 59 43,84 161,957 26 2088 171,742 17 2390 161,213 30 2675
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,4 11,1 19,65 12,4 3,9 11,52 5,0 4,4 3,79 1,3 2,4 0,78 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 68,7 41,3 58,54 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

31 11359 Dİ *RA YİĞİTYILMAZ -M 8 32 0,00 7 7 5,25 8 32 0,00 3 17 -1,25 5 16 1,00 31 104 5,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,4 11,1 19,65 12,4 3,9 11,52 5,0 4,4 3,79 1,3 2,4 0,78 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 68,7 41,3 58,54 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

1 13108 İREM E * -M 30 10 27,50 16 4 15,00 7 2 6,50 26 12 23,00 23 10 20,50 1 5 -0,25 103 43 92,25 288,518 1 137 185,440 8 1790 247,720 7 735

2 13092 SENA KIŞLALI -MZ 29 7 27,25 16 3 15,25 7 1 6,75 22 11 19,25 17 7 15,25 5 1 4,75 96 30 88,50 260,605 2 300 199,863 7 1405 250,233 6 693

3 0 EMRULLAH B -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 23 8 21,00 19 8 17,00 84 38 75,09 257,609 3 322 171,742 17 2390 228,138 10 1108

4 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 31 4 30,00 17 2 16,50 7 6 5,50 10 9 7,75 30 6 28,50 22 4 21,00 117 31 109,25 254,680 4 351 258,725 2 728 337,458 1 46

5 13134 TOLGA KAPLAN -M 25 11 22,25 16 4 15,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 19 13 15,75 20 8 18,00 82 42 71,50 244,815 5 435 172,453 16 2368 211,993 15 1477

6 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 16 4 15,00 18 9 15,75 13 7 11,25 23 12 20,00 21 8 19,00 123 48 111,00 242,960 6 454 268,345 1 654 319,733 2 100

7 13106 ELİF SILA İRDİN -M 22 11 19,25 14 2 13,50 3 2 2,50 17 7 15,25 16 3 15,25 72 25 65,75 231,798 7 561 169,508 21 2446 207,520 17 1581

8 13049 YASEMİN TUTAL -M 28 5 26,75 11 3 10,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 22 11 19,25 6 2 5,50 2 2 1,50 73 28 66,00 218,270 8 715 178,933 12 2050 229,398 9 1087

9 13030 HANİFE SERTKAYA -M 24 12 21,00 13 3 12,25 8 5 6,75 17 13 13,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 73 41 62,75 217,248 9 729 173,195 15 2343 206,765 18 1596

10 13026 EFE GÜNAY -M 30 8 28,00 19 1 18,75 9 6 7,50 2 2 1,50 20 10 17,50 7 4 6,00 87 31 79,25 216,463 10 736 211,440 3 1194 256,183 5 604

11 13060 ONUR YILMAZ -M 30 7 28,25 17 2 16,50 4 5 2,75 1 4 0,00 23 13 19,75 8 3 7,25 83 34 74,50 213,235 11 783 204,693 5 1326 256,335 4 599

12 13115 NİL TURBİL -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 26 12 23,00 12 5 10,75 80 39 70,84 211,649 12 805 202,057 6 1366 264,420 3 499

13 13164 EDİZ BAŞARAN -M 17 7 15,25 11 4 10,00 12 7 10,25 19 9 16,75 59 27 52,25 210,835 13 825 157,308 25 2740 179,968 23 2247

14 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 27 8 25,00 17 2 16,50 2 0 2,00 21 13 17,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 69 24 63,00 209,478 14 860 178,745 13 2057 225,218 12 1177

15 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 28 8 26,00 12 4 11,00 11 4 10,00 3 3 2,25 18 12 15,00 9 4 8,00 81 35 72,25 200,903 15 1008 209,135 4 1247 245,648 8 781

16 13063 CEM SÖZEN -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 23 14 19,50 3 8 1,00 68 44 57,59 200,502 16 1017 174,562 14 2299 225,770 11 1165

17 13064 RE EP Ş*N -M 16 12 13,00 11 4 10,00 0 5 -1,25 20 10 17,50 10 12 7,00 1 3 0,25 58 46 46,50 198,735 17 1048 153,785 29 2791 199,748 21 1771

18 13048 NESİBE UÇAR -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 20 14 16,50 4 3 3,25 66 39 56,84 191,327 18 1226 180,907 10 1958 222,545 13 1243

19 13107 EFE BARBUNYA -M 25 10 22,50 16 2 15,50 7 4 6,00 0 3 -0,75 16 11 13,25 2 2 1,50 66 32 58,00 188,610 19 1288 183,480 9 1850 214,840 14 1415

20 13020 BERKAY KORKMAZ -M 22 13 18,75 9 7 7,25 2 3 1,25 22 14 18,50 1 5 -0,25 56 42 45,50 186,483 20 1348 158,908 23 2709 207,785 16 1574

21 13140 TUANA ÇELİK -M 23 9 20,75 12 3 11,25 2 1 1,75 16 7 14,25 1 0 1,00 54 20 49,00 180,795 21 1525 170,393 20 2415 205,385 20 1637

22 13143 BEYZA YILDIRIM -M 18 16 14,00 5 8 3,00 2 6 0,50 1 2 0,50 16 12 13,00 9 8 7,00 3 3 2,25 54 55 40,25 179,925 22 1554 154,735 27 2781 186,130 22 2079

23 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 22 13 18,75 13 2 12,50 6 2 5,50 15 15 11,25 5 7 3,25 61 39 51,25 175,275 23 1720 180,558 11 1986 205,900 19 1623

24 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 10 17 5,75 7 11 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 60 54 47,09 172,202 24 1812 171,417 19 2396 178,720 24 2280

25 13036 ANDAN YILMAZ -M 15 21 9,75 12 7 10,25 1 2 0,50 13 17 8,75 9 17 4,75 50 64 34,00 164,478 25 2030 151,693 30 2822 169,525 28 2478

26 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 23 11 20,41 12 4 11,39 6 4 4,61 1 3 0,68 7 29 -0,25 9 8 7,00 58 59 43,84 161,957 26 2088 171,742 17 2390 161,213 30 2675

27 13097 DAMLA KARADE*Z -M 18 14 14,50 12 4 11,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 13 17 8,75 0 3 -0,75 44 47 32,25 152,833 27 2288 154,000 28 2790 171,575 26 2431

28 13126 SAİME GÖVŞEN -M 12 10 9,50 5 7 3,25 13 18 8,50 7 14 3,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 43 52 30,00 150,490 28 2346 156,955 26 2746 175,635 25 2360

29 13111 SILA YÜKSEL -M 12 12 9,00 7 6 5,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 9 10 6,50 6 5 4,75 5 1 4,75 40 37 30,75 149,523 29 2371 157,980 24 2733 168,858 29 2490

30 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 12 9 9,75 9 2 8,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 9 9 6,75 2 4 1,00 1 2 0,50 40 30 32,50 147,230 30 2414 160,398 22 2687 170,618 27 2451
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,4 11,1 19,65 12,4 3,9 11,52 5,0 4,4 3,79 1,3 2,4 0,78 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 68,7 41,3 58,54 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

31 11359 Dİ *RA YİĞİTYILMAZ -M 8 32 0,00 7 7 5,25 8 32 0,00 3 17 -1,25 5 16 1,00 31 104 5,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 27,7 19,5 22,80 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

1 13142 GÖKSU CEYLAN -M 23 12 20,00 21 8 19,00 44 20 39,00 242,960 5 6 454 268,345 1 1 654 319,733 2 2 100

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 30 6 28,50 22 4 21,00 52 10 49,50 254,680 3 4 351 258,725 2 2 728 337,458 1 1 46

3 13026 EFE GÜNAY -M 20 10 17,50 7 4 6,00 27 14 23,50 216,463 9 10 736 211,440 3 3 1194 256,183 5 5 604

4 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 18 12 15,00 9 4 8,00 27 16 23,00 200,903 14 15 1008 209,135 4 4 1247 245,648 7 8 781

5 13060 ONUR YILMAZ -M 23 13 19,75 8 3 7,25 31 16 27,00 213,235 10 11 783 204,693 5 5 1326 256,335 4 4 599

6 13115 NİL TURBİL -M 26 12 23,00 12 5 10,75 38 17 33,75 211,649 11 12 805 202,057 6 6 1366 264,420 3 3 499

7 13092 SENA KIŞLALI -MZ 22 11 19,25 17 7 15,25 5 1 4,75 44 19 39,25 260,605 1 2 300 199,863 1 7 1405 250,233 1 6 693

8 13108 İREM E * -M 26 12 23,00 23 10 20,50 1 5 -0,25 50 27 43,25 288,518 1 1 137 185,440 7 8 1790 247,720 6 7 735

9 13107 EFE BARBUNYA -M 16 11 13,25 2 2 1,50 18 13 14,75 188,610 18 19 1288 183,480 8 9 1850 214,840 13 14 1415

10 13048 NESİBE UÇAR -M 20 14 16,50 4 3 3,25 24 17 19,75 191,327 17 18 1226 180,907 9 10 1958 222,545 12 13 1243

11 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 15 15 11,25 5 7 3,25 20 22 14,50 175,275 22 23 1720 180,558 10 11 1986 205,900 18 19 1623

12 13049 YASEMİN TUTAL -M 22 11 19,25 6 2 5,50 2 2 1,50 30 15 26,25 218,270 7 8 715 178,933 11 12 2050 229,398 8 9 1087

13 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 21 13 17,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 23 14 19,50 209,478 13 14 860 178,745 12 13 2057 225,218 11 12 1177

14 13063 CEM SÖZEN -M 23 14 19,50 3 8 1,00 26 22 20,50 200,502 15 16 1017 174,562 13 14 2299 225,770 10 11 1165

15 13030 HANİFE SERTKAYA -M 17 13 13,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 28 21 22,75 217,248 8 9 729 173,195 14 15 2343 206,765 17 18 1596

16 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 10 17 5,75 7 11 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 18 32 10,00 172,202 23 24 1812 171,417 18 19 2396 178,720 23 24 2280

17 13140 TUANA ÇELİK -M 16 7 14,25 1 0 1,00 17 7 15,25 180,795 20 21 1525 170,393 19 20 2415 205,385 19 20 1637

18 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 9 9 6,75 2 4 1,00 1 2 0,50 12 15 8,25 147,230 29 30 2414 160,398 21 22 2687 170,618 26 27 2451

19 13020 BERKAY KORKMAZ -M 22 14 18,50 1 5 -0,25 23 19 18,25 186,483 19 20 1348 158,908 22 23 2709 207,785 15 16 1574

20 13111 SILA YÜKSEL -M 9 10 6,50 6 5 4,75 5 1 4,75 20 16 16,00 149,523 28 29 2371 157,980 23 24 2733 168,858 28 29 2490

21 13126 SAİME GÖVŞEN -M 13 18 8,50 7 14 3,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 26 35 17,25 150,490 27 28 2346 156,955 25 26 2746 175,635 24 25 2360

22 13143 BEYZA YILDIRIM -M 16 12 13,00 9 8 7,00 3 3 2,25 28 23 22,25 179,925 21 22 1554 154,735 26 27 2781 186,130 21 22 2079

23 13097 DAMLA KARADE*Z -M 13 17 8,75 0 3 -0,75 13 20 8,00 152,833 26 27 2288 154,000 27 28 2790 171,575 25 26 2431

24 13064 RE EP Ş*N -M 20 10 17,50 10 12 7,00 1 3 0,25 31 25 24,75 198,735 16 17 1048 153,785 28 29 2791 199,748 20 21 1771
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 27,7 19,5 22,80 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
-M -MZ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
-M -MZ

                                                2 / 2



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 27,7 19,5 22,80 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

1 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 30 6 28,50 22 4 21,00 52 10 49,50 254,680 3 4 351 258,725 2 2 728 337,458 1 1 46

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 23 12 20,00 21 8 19,00 44 20 39,00 242,960 5 6 454 268,345 1 1 654 319,733 2 2 100

3 13115 NİL TURBİL -M 26 12 23,00 12 5 10,75 38 17 33,75 211,649 11 12 805 202,057 6 6 1366 264,420 3 3 499

4 13060 ONUR YILMAZ -M 23 13 19,75 8 3 7,25 31 16 27,00 213,235 10 11 783 204,693 5 5 1326 256,335 4 4 599

5 13026 EFE GÜNAY -M 20 10 17,50 7 4 6,00 27 14 23,50 216,463 9 10 736 211,440 3 3 1194 256,183 5 5 604

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 22 11 19,25 17 7 15,25 5 1 4,75 44 19 39,25 260,605 1 2 300 199,863 1 7 1405 250,233 1 6 693

7 13108 İREM E * -M 26 12 23,00 23 10 20,50 1 5 -0,25 50 27 43,25 288,518 1 1 137 185,440 7 8 1790 247,720 6 7 735

8 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 18 12 15,00 9 4 8,00 27 16 23,00 200,903 14 15 1008 209,135 4 4 1247 245,648 7 8 781

9 13049 YASEMİN TUTAL -M 22 11 19,25 6 2 5,50 2 2 1,50 30 15 26,25 218,270 7 8 715 178,933 11 12 2050 229,398 8 9 1087

10 0 EMRULLAH B -M 23 8 21,00 19 8 17,00 42 16 38,00 257,609 2 3 322 171,742 16 17 2390 228,138 9 10 1108

11 13063 CEM SÖZEN -M 23 14 19,50 3 8 1,00 26 22 20,50 200,502 15 16 1017 174,562 13 14 2299 225,770 10 11 1165

12 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 21 13 17,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 23 14 19,50 209,478 13 14 860 178,745 12 13 2057 225,218 11 12 1177

13 13048 NESİBE UÇAR -M 20 14 16,50 4 3 3,25 24 17 19,75 191,327 17 18 1226 180,907 9 10 1958 222,545 12 13 1243

14 13107 EFE BARBUNYA -M 16 11 13,25 2 2 1,50 18 13 14,75 188,610 18 19 1288 183,480 8 9 1850 214,840 13 14 1415

15 13134 TOLGA KAPLAN -M 19 13 15,75 20 8 18,00 39 21 33,75 244,815 4 5 435 172,453 15 16 2368 211,993 14 15 1477

16 13020 BERKAY KORKMAZ -M 22 14 18,50 1 5 -0,25 23 19 18,25 186,483 19 20 1348 158,908 22 23 2709 207,785 15 16 1574

17 13106 ELİF SILA İRDİN -M 17 7 15,25 16 3 15,25 33 10 30,50 231,798 6 7 561 169,508 20 21 2446 207,520 16 17 1581

18 13030 HANİFE SERTKAYA -M 17 13 13,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 28 21 22,75 217,248 8 9 729 173,195 14 15 2343 206,765 17 18 1596

19 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 15 15 11,25 5 7 3,25 20 22 14,50 175,275 22 23 1720 180,558 10 11 1986 205,900 18 19 1623

20 13140 TUANA ÇELİK -M 16 7 14,25 1 0 1,00 17 7 15,25 180,795 20 21 1525 170,393 19 20 2415 205,385 19 20 1637

21 13064 RE EP Ş*N -M 20 10 17,50 10 12 7,00 1 3 0,25 31 25 24,75 198,735 16 17 1048 153,785 28 29 2791 199,748 20 21 1771

22 13143 BEYZA YILDIRIM -M 16 12 13,00 9 8 7,00 3 3 2,25 28 23 22,25 179,925 21 22 1554 154,735 26 27 2781 186,130 21 22 2079

23 13164 EDİZ BAŞARAN -M 12 7 10,25 19 9 16,75 31 16 27,00 210,835 12 13 825 157,308 24 25 2740 179,968 22 23 2247

24 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 10 17 5,75 7 11 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 18 32 10,00 172,202 23 24 1812 171,417 18 19 2396 178,720 23 24 2280

25 13126 SAİME GÖVŞEN -M 13 18 8,50 7 14 3,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 26 35 17,25 150,490 27 28 2346 156,955 25 26 2746 175,635 24 25 2360

26 13097 DAMLA KARADE*Z -M 13 17 8,75 0 3 -0,75 13 20 8,00 152,833 26 27 2288 154,000 27 28 2790 171,575 25 26 2431

27 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 9 9 6,75 2 4 1,00 1 2 0,50 12 15 8,25 147,230 29 30 2414 160,398 21 22 2687 170,618 26 27 2451

28 13036 ANDAN YILMAZ -M 13 17 8,75 9 17 4,75 22 34 13,50 164,478 24 25 2030 151,693 29 30 2822 169,525 27 28 2478

29 13111 SILA YÜKSEL -M 9 10 6,50 6 5 4,75 5 1 4,75 20 16 16,00 149,523 28 29 2371 157,980 23 24 2733 168,858 28 29 2490

30 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 7 29 -0,25 9 8 7,00 16 37 6,75 161,957 25 26 2088 171,742 16 17 2390 161,213 29 30 2675
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 27,7 19,5 22,80 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

31 11359 Dİ *RA YİĞİTYILMAZ -M 5 16 1,00 5 16 1,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 27,7 19,5 22,80 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

1 13108 İREM E * -M 26 12 23,00 23 10 20,50 1 5 -0,25 50 27 43,25 288,518 1 1 137 185,440 7 8 1790 247,720 6 7 735

2 13092 SENA KIŞLALI -MZ 22 11 19,25 17 7 15,25 5 1 4,75 44 19 39,25 260,605 1 2 300 199,863 1 7 1405 250,233 1 6 693

3 0 EMRULLAH B -M 23 8 21,00 19 8 17,00 42 16 38,00 257,609 2 3 322 171,742 16 17 2390 228,138 9 10 1108

4 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 30 6 28,50 22 4 21,00 52 10 49,50 254,680 3 4 351 258,725 2 2 728 337,458 1 1 46

5 13134 TOLGA KAPLAN -M 19 13 15,75 20 8 18,00 39 21 33,75 244,815 4 5 435 172,453 15 16 2368 211,993 14 15 1477

6 13142 GÖKSU CEYLAN -M 23 12 20,00 21 8 19,00 44 20 39,00 242,960 5 6 454 268,345 1 1 654 319,733 2 2 100

7 13106 ELİF SILA İRDİN -M 17 7 15,25 16 3 15,25 33 10 30,50 231,798 6 7 561 169,508 20 21 2446 207,520 16 17 1581

8 13049 YASEMİN TUTAL -M 22 11 19,25 6 2 5,50 2 2 1,50 30 15 26,25 218,270 7 8 715 178,933 11 12 2050 229,398 8 9 1087

9 13030 HANİFE SERTKAYA -M 17 13 13,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 28 21 22,75 217,248 8 9 729 173,195 14 15 2343 206,765 17 18 1596

10 13026 EFE GÜNAY -M 20 10 17,50 7 4 6,00 27 14 23,50 216,463 9 10 736 211,440 3 3 1194 256,183 5 5 604

11 13060 ONUR YILMAZ -M 23 13 19,75 8 3 7,25 31 16 27,00 213,235 10 11 783 204,693 5 5 1326 256,335 4 4 599

12 13115 NİL TURBİL -M 26 12 23,00 12 5 10,75 38 17 33,75 211,649 11 12 805 202,057 6 6 1366 264,420 3 3 499

13 13164 EDİZ BAŞARAN -M 12 7 10,25 19 9 16,75 31 16 27,00 210,835 12 13 825 157,308 24 25 2740 179,968 22 23 2247

14 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 21 13 17,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 23 14 19,50 209,478 13 14 860 178,745 12 13 2057 225,218 11 12 1177

15 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 18 12 15,00 9 4 8,00 27 16 23,00 200,903 14 15 1008 209,135 4 4 1247 245,648 7 8 781

16 13063 CEM SÖZEN -M 23 14 19,50 3 8 1,00 26 22 20,50 200,502 15 16 1017 174,562 13 14 2299 225,770 10 11 1165

17 13064 RE EP Ş*N -M 20 10 17,50 10 12 7,00 1 3 0,25 31 25 24,75 198,735 16 17 1048 153,785 28 29 2791 199,748 20 21 1771

18 13048 NESİBE UÇAR -M 20 14 16,50 4 3 3,25 24 17 19,75 191,327 17 18 1226 180,907 9 10 1958 222,545 12 13 1243

19 13107 EFE BARBUNYA -M 16 11 13,25 2 2 1,50 18 13 14,75 188,610 18 19 1288 183,480 8 9 1850 214,840 13 14 1415

20 13020 BERKAY KORKMAZ -M 22 14 18,50 1 5 -0,25 23 19 18,25 186,483 19 20 1348 158,908 22 23 2709 207,785 15 16 1574

21 13140 TUANA ÇELİK -M 16 7 14,25 1 0 1,00 17 7 15,25 180,795 20 21 1525 170,393 19 20 2415 205,385 19 20 1637

22 13143 BEYZA YILDIRIM -M 16 12 13,00 9 8 7,00 3 3 2,25 28 23 22,25 179,925 21 22 1554 154,735 26 27 2781 186,130 21 22 2079

23 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 15 15 11,25 5 7 3,25 20 22 14,50 175,275 22 23 1720 180,558 10 11 1986 205,900 18 19 1623

24 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 10 17 5,75 7 11 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 18 32 10,00 172,202 23 24 1812 171,417 18 19 2396 178,720 23 24 2280

25 13036 ANDAN YILMAZ -M 13 17 8,75 9 17 4,75 22 34 13,50 164,478 24 25 2030 151,693 29 30 2822 169,525 27 28 2478

26 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY -M 7 29 -0,25 9 8 7,00 16 37 6,75 161,957 25 26 2088 171,742 16 17 2390 161,213 29 30 2675

27 13097 DAMLA KARADE*Z -M 13 17 8,75 0 3 -0,75 13 20 8,00 152,833 26 27 2288 154,000 27 28 2790 171,575 25 26 2431

28 13126 SAİME GÖVŞEN -M 13 18 8,50 7 14 3,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 26 35 17,25 150,490 27 28 2346 156,955 25 26 2746 175,635 24 25 2360

29 13111 SILA YÜKSEL -M 9 10 6,50 6 5 4,75 5 1 4,75 20 16 16,00 149,523 28 29 2371 157,980 23 24 2733 168,858 28 29 2490

30 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 9 9 6,75 2 4 1,00 1 2 0,50 12 15 8,25 147,230 29 30 2414 160,398 21 22 2687 170,618 26 27 2451
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 17,6 12,6 14,47 6,1 4,1 5,10 3,9 2,7 3,21 0,1 0,2 0,02 27,7 19,5 22,80 196,110 174,940 210,680

KATILIMLAR

31 11359 Dİ *RA YİĞİTYILMAZ -M 5 16 1,00 5 16 1,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
-M -MZ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
-M -MZ
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 2,81 1,96 2,32 2,04 1,90 1,56 2,66 1,80 2,21 16,59 10,04 14,08 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 3,13 2,32 2,55 0,74 0,32 0,66 0,06 0,13 0,03 0,00 0,03 -0,01 0,00 0,03 -0,01 3,93 2,83 3,22 196,1 174,9 210,7

KATILIMLAR

1 13142 GÖKSU CEYLAN -M 15 7 13,25 6 1 5,75 21 8 19,00 243,0 454 268,3 654 319,7 100

2 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 13 4 12,00 9 0 9,00 22 4 21,00 254,7 351 258,7 728 337,5 46

3 13026 EFE GÜNAY -M 7 4 6,00 7 4 6,00 216,5 736 211,4 1194 256,2 604

4 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 9 2 8,50 0 2 -0,50 9 4 8,00 200,9 1008 209,1 1247 245,6 781

5 13060 ONUR YILMAZ -M 8 2 7,50 0 1 -0,25 8 3 7,25 213,2 783 204,7 1326 256,3 599

6 13115 NİL TURBİL -M 7 5 5,75 5 0 5,00 12 5 10,75 211,6 805 202,1 1366 264,4 499

7 13092 SENA KIŞLALI -MZ 5 1 4,75 5 1 4,75 260,6 300 199,9 1405 250,2 693

8 13108 İREM E * -M 1 5 -0,25 1 5 -0,25 288,5 137 185,4 1790 247,7 735

9 13107 EFE BARBUNYA -M 2 2 1,50 2 2 1,50 188,6 1288 183,5 1850 214,8 1415

10 13048 NESİBE UÇAR -M 4 3 3,25 4 3 3,25 191,3 1226 180,9 1958 222,5 1243

11 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 4 5 2,75 1 2 0,50 5 7 3,25 175,3 1720 180,6 1986 205,9 1623

12 13049 YASEMİN TUTAL -M 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 218,3 715 178,9 2050 229,4 1087

13 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 209,5 860 178,7 2057 225,2 1177

14 13063 CEM SÖZEN -M 3 8 1,00 3 8 1,00 200,5 1017 174,6 2299 225,8 1165

15 13030 HANİFE SERTKAYA -M 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 217,2 729 173,2 2343 206,8 1596

16 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 172,2 1812 171,4 2396 178,7 2280

17 13140 TUANA ÇELİK -M 1 0 1,00 1 0 1,00 180,8 1525 170,4 2415 205,4 1637

18 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 2 4 1,00 1 2 0,50 3 6 1,50 147,2 2414 160,4 2687 170,6 2451

19 13020 BERKAY KORKMAZ -M 1 5 -0,25 1 5 -0,25 186,5 1348 158,9 2709 207,8 1574

20 13111 SILA YÜKSEL -M 3 0 3,00 2 1 1,75 5 1 4,75 149,5 2371 158,0 2733 168,9 2490

21 13126 SAİME GÖVŞEN -M 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 3 5,25 150,5 2346 157,0 2746 175,6 2360

22 13143 BEYZA YILDIRIM -M 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 179,9 1554 154,7 2781 186,1 2079

23 13097 DAMLA KARADE*Z -M 0 3 -0,75 0 3 -0,75 152,8 2288 154,0 2790 171,6 2431

24 13064 RE EP Ş*N -M 1 3 0,25 1 3 0,25 198,7 1048 153,8 2791 199,7 1771

                                                1 / 2



OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 2,81 1,96 2,32 2,04 1,90 1,56 2,66 1,80 2,21 16,59 10,04 14,08 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 3,13 2,32 2,55 0,74 0,32 0,66 0,06 0,13 0,03 0,00 0,03 -0,01 0,00 0,03 -0,01 3,93 2,83 3,22 196,1 174,9 210,7

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
-M -MZ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
-M -MZ
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,19 1,68 3,77 7,00 5,58 5,60 2,74 3,81 1,79 3,68 1,52 3,30 3,13 2,32 2,55 0,74 0,32 0,66 21,48 15,23 17,67 196,1 174,9 210,7

KATILIMLAR

1 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 6 0 6,00 13 3 12,25 6 2 5,50 5 1 4,75 13 4 12,00 9 0 9,00 52 10 49,50 254,7 351 258,7 728 337,5 46

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 6 0 6,00 9 7 7,25 3 4 2,00 5 1 4,75 15 7 13,25 6 1 5,75 44 20 39,00 243,0 454 268,3 654 319,7 100

3 13115 NİL TURBİL -M 4 2 3,50 11 6 9,50 6 3 5,25 5 1 4,75 7 5 5,75 5 0 5,00 38 17 33,75 211,6 805 202,1 1366 264,4 499

4 13060 ONUR YILMAZ -M 4 2 3,50 11 5 9,75 3 5 1,75 5 1 4,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 31 16 27,00 213,2 783 204,7 1326 256,3 599

5 13026 EFE GÜNAY -M 5 1 4,75 7 4 6,00 4 3 3,25 4 2 3,50 7 4 6,00 27 14 23,50 216,5 736 211,4 1194 256,2 604

6 13092 SENA KIŞLALI -MZ 6 0 6,00 10 4 9,00 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 27 12 24,00 260,6 300 199,9 1405 250,2 693

7 13108 İREM E * -M 6 0 6,00 11 7 9,25 4 4 3,00 5 1 4,75 1 5 -0,25 27 17 22,75 288,5 137 185,4 1790 247,7 735

8 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 5 1 4,75 8 5 6,75 1 4 0,00 4 2 3,50 9 2 8,50 0 2 -0,50 27 16 23,00 200,9 1008 209,1 1247 245,6 781

9 13049 YASEMİN TUTAL -M 5 1 4,75 11 4 10,00 2 4 1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 24 13 20,75 218,3 715 178,9 2050 229,4 1087

10 0 EMRULLAH B -M 4 2 3,50 9 4 8,00 5 2 4,50 5 0 5,00 23 8 21,00 257,6 322 171,7 2390 228,1 1108

11 13063 CEM SÖZEN -M 4 2 3,50 10 7 8,25 3 5 1,75 6 0 6,00 3 8 1,00 26 22 20,50 200,5 1017 174,6 2299 225,8 1165

12 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 4 2 3,50 6 9 3,75 7 1 6,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 21 14 17,50 209,5 860 178,7 2057 225,2 1177

13 13048 NESİBE UÇAR -M 5 1 4,75 10 6 8,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 3 3,25 24 17 19,75 191,3 1226 180,9 1958 222,5 1243

14 13107 EFE BARBUNYA -M 6 0 6,00 3 3 2,25 2 7 0,25 5 1 4,75 2 2 1,50 18 13 14,75 188,6 1288 183,5 1850 214,8 1415

15 13134 TOLGA KAPLAN -M 5 1 4,75 8 5 6,75 2 5 0,75 4 2 3,50 19 13 15,75 244,8 435 172,5 2368 212,0 1477

16 13020 BERKAY KORKMAZ -M 4 2 3,50 7 8 5,00 6 3 5,25 5 1 4,75 1 5 -0,25 23 19 18,25 186,5 1348 158,9 2709 207,8 1574

17 13106 ELİF SILA İRDİN -M 6 0 6,00 7 3 6,25 1 3 0,25 3 1 2,75 17 7 15,25 231,8 561 169,5 2446 207,5 1581

18 13030 HANİFE SERTKAYA -M 5 1 4,75 6 7 4,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 17 16 13,00 217,2 729 173,2 2343 206,8 1596

19 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 4 2 3,50 5 9 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 5 2,75 1 2 0,50 20 22 14,50 175,3 1720 180,6 1986 205,9 1623

20 13140 TUANA ÇELİK -M 5 1 4,75 6 2 5,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 17 7 15,25 180,8 1525 170,4 2415 205,4 1637

21 13064 RE EP Ş*N -M 5 1 4,75 7 5 5,75 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 21 13 17,75 198,7 1048 153,8 2791 199,7 1771

22 13143 BEYZA YILDIRIM -M 4 2 3,50 8 4 7,00 2 4 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 19 15 15,25 179,9 1554 154,7 2781 186,1 2079

23 13164 EDİZ BAŞARAN -M 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 4 1 3,75 12 7 10,25 210,8 825 157,3 2740 180,0 2247

24 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 1 5 -0,25 5 7 3,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 10 19 5,25 172,2 1812 171,4 2396 178,7 2280

25 13126 SAİME GÖVŞEN -M 3 3 2,25 5 11 2,25 3 4 2,00 2 0 2,00 6 1 5,75 19 19 14,25 150,5 2346 157,0 2746 175,6 2360

26 13097 DAMLA KARADE*Z -M 3 2 2,50 7 5 5,75 0 8 -2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 13 20 8,00 152,8 2288 154,0 2790 171,6 2431

27 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 4 2 3,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 11 13 7,75 147,2 2414 160,4 2687 170,6 2451

28 13036 ANDAN YILMAZ -M 3 3 2,25 6 8 4,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 13 17 8,75 164,5 2030 151,7 2822 169,5 2478

29 13111 SILA YÜKSEL -M 2 4 1,00 4 3 3,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 14 11 11,25 149,5 2371 158,0 2733 168,9 2490
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,19 1,68 3,77 7,00 5,58 5,60 2,74 3,81 1,79 3,68 1,52 3,30 3,13 2,32 2,55 0,74 0,32 0,66 21,48 15,23 17,67 196,1 174,9 210,7

KATILIMLAR

30 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 1 5 -0,25 2 14 -1,50 2 6 0,50 2 4 1,00 7 29 -0,25 162,0 2088 171,7 2390 161,2 2675

31 11359 Dİ *RA YİĞİTYILMAZ -M 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 8 -2,00 2 2 1,50 5 16 1,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
-M -MZ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
-M -MZ
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 1,35 1,14 1,07 1,64 1,12 1,36 0,83 0,39 0,73 0,87 0,39 0,77 1,00 0,44 0,89 0,02 0,01 0,01 14,969,69 12,53 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,19 1,68 3,77 7,00 5,58 5,60 2,74 3,81 1,79 3,68 1,52 3,30 1,71 1,32 1,38 1,52 1,29 1,19 0,94 0,35 0,85 0,94 0,48 0,81 1,03 0,65 0,87 0,00 0,00 0,00 23,7516,68 19,56 196,1 174,9 210,7

KATILIMLAR

1 13108 İREM E * -M 6 0 6,00 11 7 9,25 4 4 3,00 5 1 4,75 7 2 6,50 6 3 5,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 49 22 43,50 288,5 137 185,4 1790 247,7 735

2 13092 SENA KIŞLALI -MZ 6 0 6,00 10 4 9,00 3 4 2,00 3 3 2,25 6 2 5,50 6 2 5,50 2 2 1,50 3 1 2,75 39 18 34,50 260,6 300 199,9 1405 250,2 693

3 0 EMRULLAH B -M 4 2 3,50 9 4 8,00 5 2 4,50 5 0 5,00 9 1 8,75 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 42 16 38,00 257,6 322 171,7 2390 228,1 1108

4 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 6 0 6,00 13 3 12,25 6 2 5,50 5 1 4,75 30 6 28,50 254,7 351 258,7 728 337,5 46

5 13134 TOLGA KAPLAN -M 5 1 4,75 8 5 6,75 2 5 0,75 4 2 3,50 4 3 3,25 6 3 5,25 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 39 21 33,75 244,8 435 172,5 2368 212,0 1477

6 13142 GÖKSU CEYLAN -M 6 0 6,00 9 7 7,25 3 4 2,00 5 1 4,75 23 12 20,00 243,0 454 268,3 654 319,7 100

7 13106 ELİF SILA İRDİN -M 6 0 6,00 7 3 6,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 33 10 30,50 231,8 561 169,5 2446 207,5 1581

8 13049 YASEMİN TUTAL -M 5 1 4,75 11 4 10,00 2 4 1,00 4 2 3,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 28 13 24,75 218,3 715 178,9 2050 229,4 1087

9 13030 HANİFE SERTKAYA -M 5 1 4,75 6 7 4,25 3 2 2,50 3 3 2,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 28 18 23,50 217,2 729 173,2 2343 206,8 1596

10 13026 EFE GÜNAY -M 5 1 4,75 7 4 6,00 4 3 3,25 4 2 3,50 20 10 17,50 216,5 736 211,4 1194 256,2 604

11 13060 ONUR YILMAZ -M 4 2 3,50 11 5 9,75 3 5 1,75 5 1 4,75 23 13 19,75 213,2 783 204,7 1326 256,3 599

12 13115 NİL TURBİL -M 4 2 3,50 11 6 9,50 6 3 5,25 5 1 4,75 26 12 23,00 211,6 805 202,1 1366 264,4 499

13 13164 EDİZ BAŞARAN -M 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 4 1 3,75 7 2 6,50 5 3 4,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 31 16 27,00 210,8 825 157,3 2740 180,0 2247

14 13141 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 4 2 3,50 6 9 3,75 7 1 6,75 4 1 3,75 2 0 2,00 23 13 19,75 209,5 860 178,7 2057 225,2 1177

15 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 5 1 4,75 8 5 6,75 1 4 0,00 4 2 3,50 18 12 15,00 200,9 1008 209,1 1247 245,6 781

16 13063 CEM SÖZEN -M 4 2 3,50 10 7 8,25 3 5 1,75 6 0 6,00 23 14 19,50 200,5 1017 174,6 2299 225,8 1165

17 13064 RE EP Ş*N -M 5 1 4,75 7 5 5,75 5 1 4,75 3 3 2,25 2 4 1,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 30 22 24,50 198,7 1048 153,8 2791 199,7 1771

18 13048 NESİBE UÇAR -M 5 1 4,75 10 6 8,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 20 14 16,50 191,3 1226 180,9 1958 222,5 1243

19 13107 EFE BARBUNYA -M 6 0 6,00 3 3 2,25 2 7 0,25 5 1 4,75 16 11 13,25 188,6 1288 183,5 1850 214,8 1415

20 13020 BERKAY KORKMAZ -M 4 2 3,50 7 8 5,00 6 3 5,25 5 1 4,75 22 14 18,50 186,5 1348 158,9 2709 207,8 1574

21 13140 TUANA ÇELİK -M 5 1 4,75 6 2 5,50 2 3 1,25 3 1 2,75 16 7 14,25 180,8 1525 170,4 2415 205,4 1637

22 13143 BEYZA YILDIRIM -M 4 2 3,50 8 4 7,00 2 4 1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 25 20 20,00 179,9 1554 154,7 2781 186,1 2079

23 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 4 2 3,50 5 9 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 15 15 11,25 175,3 1720 180,6 1986 205,9 1623

24 13147 FATMA NUR KAHRAMAN -M 1 5 -0,25 5 7 3,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 5 4 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 17 28 10,00 172,2 1812 171,4 2396 178,7 2280

25 13036 ANDAN YILMAZ -M 3 3 2,25 6 8 4,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 2 6 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 22 34 13,50 164,5 2030 151,7 2822 169,5 2478

26 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 1 5 -0,25 2 14 -1,50 2 6 0,50 2 4 1,00 4 7 2,25 5 1 4,75 16 37 6,75 162,0 2088 171,7 2390 161,2 2675

27 13097 DAMLA KARADE*Z -M 3 2 2,50 7 5 5,75 0 8 -2,00 3 2 2,50 13 17 8,75 152,8 2288 154,0 2790 171,6 2431

28 13126 SAİME GÖVŞEN -M 3 3 2,25 5 11 2,25 3 4 2,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 20 32 12,00 150,5 2346 157,0 2746 175,6 2360

29 13111 SILA YÜKSEL -M 2 4 1,00 4 3 3,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 15 15 11,25 149,5 2371 158,0 2733 168,9 2490

                                                1 / 2



OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 31 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 1,35 1,14 1,07 1,64 1,12 1,36 0,83 0,39 0,73 0,87 0,39 0,77 1,00 0,44 0,89 0,02 0,01 0,01 14,969,69 12,53 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,19 1,68 3,77 7,00 5,58 5,60 2,74 3,81 1,79 3,68 1,52 3,30 1,71 1,32 1,38 1,52 1,29 1,19 0,94 0,35 0,85 0,94 0,48 0,81 1,03 0,65 0,87 0,00 0,00 0,00 23,7516,68 19,56 196,1 174,9 210,7

KATILIMLAR

30 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 4 2 3,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 9 9 6,75 147,2 2414 160,4 2687 170,6 2451

31 11359 Dİ *RA YİĞİTYILMAZ -M 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 8 -2,00 2 2 1,50 5 16 1,00
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100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
-M -MZ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
-M -MZ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ANDAN YILMAZ 13036 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,478 191,150 24 25 179 179 2030

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
151,693 221,450 29 30 265 265 2822

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
169,525 216,890 27 28 245 245 2478

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 17 8,75 22 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 9 17 4,75 12 4,77 5,10 4,84

Toplam: 280 50 64 34,00 12 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 abeDDEACdbDbbc CEac Cd  e Cbd ae    dECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 aD  ba Ddbdee  D  a b DcE aEAd  cADeb  d      

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY KORKMAZ 13020 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,483 191,150 19 20 106 106 1348

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
158,908 221,450 22 23 254 254 2709

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
207,785 216,890 15 16 160 160 1574

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 2 3 1,25 4

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 56 42 45,50 16 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aaADDEcdEbDbd d ECEDbBb acbAE DABCCCEECd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik d  ea  a   E b                          

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA YILDIRIM 13143 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,925 191,150 21 22 133 133 1554

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
154,735 221,450 26 27 262 262 2781

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
186,130 216,890 21 22 207 207 2079

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15

Matematik-1 30 2 5 0,75 3

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 13,00 33 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 9 8 7,00 18 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 3 3 2,25 6 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 54 55 40,25 14 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 adADDEbCEbcD  BCEd D B  de Ad eA   bE Cd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 eDab  EeB      Dc c C     aE      DeCB        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik    a  B    E    E         a           d 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEM SÖZEN 13063 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,502 191,150 15 16 73 73 1017

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
174,562 221,450 13 14 230 230 2299

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
225,770 216,890 10 11 120 120 1165

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,41 51

Tarih-1 5 3 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 2,05 41

Felsefe 5 4 0 3,79 76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,55 71

TYT Sosyal 20 12 4 11,39 57

Matematik-1 30 5 4 4,15 14

Geometri 10 1 1 0,46 5

TYT Matematik 40 6 4 4,61 12

Fizik 7 1 1 0,25 4

Kimya 7 1 1 0,48 7

Biyoloji 6 0 1 -0,05 -1

TYT Fen 20 1 3 0,68 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 3 8 1,00 3 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 3 8 1,00 3 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 69 44 57,59 21 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDbeCbdDECAbECCadBaD ec EeAe dCdECCCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BeE aea E      b    acc                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BOZTAŞ 17014 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,903 191,150 14 15 72 72 1008

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
209,135 221,450 4 4 152 152 1247

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
245,648 216,890 7 8 86 86 781

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 8 3 7,25 24

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 9 4 8,00 20 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 81 35 72,25 26 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 dCDDEAa aDEeAbECC  B D cc   Ac db ECbCdE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik eCE   aBEE A  E   E D                 ba

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARADE*Z 13097 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,833 191,150 26 27 224 224 2288

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
154,000 221,450 27 28 263 263 2790

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
171,575 216,890 25 26 239 239 2431

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 0 8 -2,00 -20 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 17 8,75 22 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 44 47 32,25 12 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CdA DdAeECa   aCbC DCa   aded eedd aEECd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik bd            d                         

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
Dİ *RA YİĞİTYILMAZ 11359 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

Matematik-1 30 7 23 1,25 4

Geometri 10 1 9 -1,25 -13

TYT Matematik 40 8 32 0,00 0

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 0 3 -0,75 -4 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 0 8 -2,00 -20 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 16 1,00 3 14,31 14,47 7,70

Toplam: 280 31 104 5,00 2 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADbcd d              ddb ba bccae EE d

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ BAŞARAN 13164 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,835 191,150 12 13 55 55 825

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
157,308 221,450 24 25 259 259 2740

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
179,968 216,890 22 23 223 223 2247

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 1 1,75 29 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 7 10,25 26 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 19 9 16,75 42 4,77 5,10 4,84

Toplam: 280 59 27 52,25 19 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1   cDE   CDbC            c  Cdb BeAEC CdE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  BD AEaaDBA  eD aBdEECEe  AC c DAcCB e        

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BARBUNYA 13107 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,610 191,150 18 19 98 98 1288

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
183,480 221,450 8 9 204 204 1850

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
214,840 216,890 13 14 145 145 1415

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 2 2 1,50 4 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 66 32 58,00 21 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDEc EbcDC            aaAccbdaCCCEEeE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik a  C   c            D                   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EFE GÜNAY 13026 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,463 191,150 9 10 49 49 736

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
211,440 221,450 3 3 145 145 1194

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
256,183 216,890 5 5 72 72 604

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 7 4 6,00 15 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 87 31 79,25 28 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aCDDEA  CDa ebECC aB D  e EbAb  CAECbCbE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BCE deCBa     Ea      D                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SILA İRDİN 13106 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,798 191,150 6 7 36 36 561

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
169,508 221,450 20 21 242 242 2446

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
207,520 216,890 16 17 161 161 1581

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 3 2 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 7 15,25 38 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 16 3 15,25 38 4,77 5,10 4,84

Toplam: 280 72 25 65,75 23 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEACAb   AbECC  B   be E  a a  E  CdE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  BD A        e A  ac  E   ACDE DA CBDAC       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH B 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,609 191,150 2 3 20 20 322

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
171,742 221,450 16 17 238 238 2390

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
228,138 216,890 9 10 119 119 1108

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,41 51

Tarih-1 5 3 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 2,05 41

Felsefe 5 4 0 3,79 76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,55 71

TYT Sosyal 20 12 4 11,39 57

Matematik-1 30 5 4 4,15 14

Geometri 10 1 1 0,46 5

TYT Matematik 40 6 4 4,61 12

Fizik 7 1 1 0,25 4

Kimya 7 1 1 0,48 7

Biyoloji 6 0 1 -0,05 -1

TYT Fen 20 1 3 0,68 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 19 8 17,00 43 4,77 5,10 4,84

Toplam: 280 85 38 75,09 27 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aCDDEe b DECADE adCBaD   aECAD a AEC CEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 CBDCAED bBACdD  c  EEd c  AC c  A dBDeC       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR KAHRAMAN 13147 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,202 191,150 23 24 151 151 1812

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
171,417 221,450 18 19 240 240 2396

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
178,720 216,890 23 24 227 227 2280

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,41 51

Tarih-1 5 3 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 2,05 41

Felsefe 5 4 0 3,79 76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,55 71

TYT Sosyal 20 12 4 11,39 57

Matematik-1 30 5 4 4,15 14

Geometri 10 1 1 0,46 5

TYT Matematik 40 6 4 4,61 12

Fizik 7 1 1 0,25 4

Kimya 7 1 1 0,48 7

Biyoloji 6 0 1 -0,05 -1

TYT Fen 20 1 3 0,68 3

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 17 5,75 14 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 7 11 4,25 11 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 3,16 3,21 7,99

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,03 0,03 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,56

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,01 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,02 0,02 6,10

Toplam: 280 61 54 47,09 17 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 addDbde Ebeb eeC C D d C D Ab ce    dECd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2    d   e  ccD BDAab Ca    DcA  d c  d         

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik              d       d                  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri E         d                a            

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0
Birey ve Toplum 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 1 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKSU CEYLAN 13142 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,960 191,150 5 6 31 31 454

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
268,345 221,450 1 1 77 77 654

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
319,733 216,890 2 2 15 15 100

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 13 6 11,50 38

Geometri 10 5 3 4,25 43

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 21 8 19,00 48 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 123 48 111,00 40 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDEdCECcDee CcdEbCBA  eeAE cAd CCEECd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik EcaeaBBeEEA ECCDE BDD ea    C C A  ACDCc

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE SERTKAYA 13030 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,248 191,150 8 9 48 48 729

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
173,195 221,450 14 15 236 236 2343

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
206,765 216,890 17 18 163 163 1596

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 8 5 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 11 5 9,75 24 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 73 41 62,75 22 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEeDDE CbbcDad CE E aBd  e A  aAB adEECd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 B  A           c  b    B  DEAC eDADedB        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik b  a                           c        

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İREM E * 13108 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
288,518 191,150 1 1 5 5 137

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
185,440 221,450 7 8 199 199 1790

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
247,720 216,890 6 7 80 80 735

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 23 10 20,50 51 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 103 43 92,25 33 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEACAbDEdeDdCCaCBdDCee EdAD ddAECbCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 CBD A DabBA BDbAcBaE CE DcACaccDA CBDAd       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik aeE  e         a      a                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ÇAĞLIYAN 13139 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,230 191,150 29 30 236 236 2414

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
160,398 221,450 21 22 252 252 2687

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
170,618 216,890 26 27 243 243 2451

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 2 4 1,00 6 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 9 6,75 17 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 2 4 1,00 3 3,16 3,21 7,99

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,03 0,03 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,56

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,02 0,02 6,10

Toplam: 280 40 30 32,50 12 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 adADDEAdbe D     a       a        b EECb

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik b Be  Be     a                          

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri Ed   d                                  

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED İBRAHİM KAY 13175 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,957 191,150 25 26 186 186 2088

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
171,742 221,450 16 17 238 238 2390

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
161,213 216,890 29 30 255 255 2675

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,41 51

Tarih-1 5 3 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 2,05 41

Felsefe 5 4 0 3,79 76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,55 71

TYT Sosyal 20 12 4 11,39 57

Matematik-1 30 5 4 4,15 14

Geometri 10 1 1 0,46 5

TYT Matematik 40 6 4 4,61 12

Fizik 7 1 1 0,25 4

Kimya 7 1 1 0,48 7

Biyoloji 6 0 1 -0,05 -1

TYT Fen 20 1 3 0,68 3

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 2 14 -1,50 -8 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 29 -0,25 -1 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 9 8 7,00 18 4,77 5,10 4,84

Toplam: 280 59 59 43,84 16 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 debbEcdebbEaAeaababaab  adadAD  edceCdcE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 CaDbAaDdbac cDDA B   C                        

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE UÇAR 13048 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,327 191,150 17 18 90 90 1226

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
180,907 221,450 9 10 212 212 1958

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
222,545 216,890 12 13 129 129 1243

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,41 51

Tarih-1 5 3 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 2,05 41

Felsefe 5 4 0 3,79 76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,55 71

TYT Sosyal 20 12 4 11,39 57

Matematik-1 30 5 4 4,15 14

Geometri 10 1 1 0,46 5

TYT Matematik 40 6 4 4,61 12

Fizik 7 1 1 0,25 4

Kimya 7 1 1 0,48 7

Biyoloji 6 0 1 -0,05 -1

TYT Fen 20 1 3 0,68 3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 16,50 41 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 4 3 3,25 8 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 67 39 56,84 20 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 bEADDEeCaCDbdbBCECdDCB   e dc aeB CbEECa

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik E  daB c    E                D          

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NİL TURBİL 13115 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,649 191,150 11 12 53 53 805

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
202,057 221,450 6 6 165 165 1366

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
264,420 216,890 3 3 56 56 499

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,41 51

Tarih-1 5 3 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 2,05 41

Felsefe 5 4 0 3,79 76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,55 71

TYT Sosyal 20 12 4 11,39 57

Matematik-1 30 5 4 4,15 14

Geometri 10 1 1 0,46 5

TYT Matematik 40 6 4 4,61 12

Fizik 7 1 1 0,25 4

Kimya 7 1 1 0,48 7

Biyoloji 6 0 1 -0,05 -1

TYT Fen 20 1 3 0,68 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 12 5 10,75 27 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 81 39 70,84 25 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 dCDDEeCAbcEebDECC dBEDCbaBECAD aeAECbCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik  ab    B   ACDEd Dc Dc          A  BC CD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR YILMAZ 13060 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,235 191,150 10 11 51 51 783

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
204,693 221,450 5 5 162 162 1326

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
256,335 216,890 4 4 70 70 599

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 4 5 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 8 3 7,25 18 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 83 34 74,50 27 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aCDDEeCbCDECbbEaCBCB D ce EbAb dCeEaCCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BCE  DCB     a    E  cD                b

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
RE EP Ş*N 13064 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,735 191,150 16 17 77 77 1048

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
153,785 221,450 28 29 264 264 2791

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
199,748 216,890 20 21 186 186 1771

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 10 12 7,00 18 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 1 3 0,25 1 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 58 46 46,50 17 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEeDDEA aecbaA CEC DC    DCAE  Aa daaECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 BD  b d ec caCB A a C      Eee eDcDAd         

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik b  a     E      c                       

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 1 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SAİME GÖVŞEN 13126 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,490 191,150 27 28 231 231 2346

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
156,955 221,450 25 26 260 260 2746

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
175,635 216,890 24 25 234 234 2360

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 10 9,50 24

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 5 11 2,25 13 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 18 8,50 21 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 7 14 3,50 9 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 6 1 5,75 14 3,16 3,21 7,99

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,03 0,03 2,32

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,01 -0,01 1,56

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,02 0,02 6,10

Toplam: 280 43 52 30,00 11 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ddcDDEebabaD daaECEcbeA acCA  aeB   E C 

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 B e  a edc dDe cec   d BE e AC    c Cd        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik EAaCCBB                                 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri              ab                         

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 1 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YÜKSEL 13111 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,523 191,150 28 29 234 234 2371

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
157,980 221,450 23 24 258 258 2733

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
168,858 216,890 28 29 246 246 2490

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 2 4 1,00 17 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 10 6,50 16 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 6 5 4,75 12 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 5 1 4,75 12 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 40 37 30,75 11 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 edbDDc  E D Ce    E a  a D  d  d     ECc

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 aD  b                dDc    A    ADe   C      

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik             E CD                    CeC 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA KAPLAN 13134 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
244,815 191,150 4 5 29 29 435

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
172,453 221,450 15 16 237 237 2368

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
211,993 216,890 14 15 151 151 1477

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 2 5 0,75 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 15,75 39 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 20 8 18,00 45 4,77 5,10 4,84

Toplam: 280 82 42 71,50 26 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADDEACaCcDdc CE  DaB   eaAc Dca CbEECb

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 ea A D DB cBb BDABceC DBE   AC BDADeCe        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÇELİK 13140 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,795 191,150 20 21 127 127 1525

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
170,393 221,450 19 20 241 241 2415

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
205,385 216,890 19 20 168 168 1637

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 2 1 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 7 14,25 36 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 1 0 1,00 3 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 54 20 49,00 18 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADDE  b D  c CEC D B     Ac eAa a EEC 

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik                              D          

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÖZHELVACI 13141 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,478 191,150 13 14 60 60 860

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
178,745 221,450 12 13 222 222 2057

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
225,218 216,890 11 12 121 121 1177

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 6 9 3,75 21 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 69 24 63,00 23 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aCDDEeaACe dAbEbadbBaD  D ECAa BCAEaCC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  BD                                           

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik  a                                      

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAPLAN 13133 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,680 191,150 3 4 25 25 351

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
258,725 221,450 2 2 91 91 728

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
337,458 216,890 1 1 8 8 46

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 3 5 1,75 6

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 9 0 9,00 90 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 22 4 21,00 53 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 117 31 109,25 39 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEACAaD CbDEdCBCBED ADaEdAD B AEeCCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik aCE  eCB    CDEC  E bDD    DbC CAAABCBCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN TUTAL 13049 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,270 191,150 7 8 47 47 715

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
178,933 221,450 11 12 221 221 2050

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
229,398 216,890 8 9 116 116 1087

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 4 3 3,25 11

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 14,31 14,47 7,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,24 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,05 1,19 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,82 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,84 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,81 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 6 2 5,50 14 4,77 5,10 4,84

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 2 2 1,50 4 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 73 28 66,00 24 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEeDDE CaCcbC BCECcD BAC c AE cdc CbEECa

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2               B               E DADddB        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik    eC       E                  c        

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANUR BOZKURT 13089 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,275 191,150 22 23 144 144 1720

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
180,558 221,450 10 11 215 215 1986

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
205,900 216,890 18 19 167 167 1623

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 30 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,70 3,77 2,06

Edebiyat 18 5 9 2,75 15 5,49 5,60 3,12

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,78 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,33 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 11,25 28 14,31 14,47 7,70

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 2,48 2,55 6,38

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 0,68 0,66 1,61

Matematik 40 5 7 3,25 8 3,16 3,21 7,99

Toplam: 280 61 39 51,25 18 57,53 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aCDDEdd bcECdDaCCaea c    a AD ae ECbC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik  Cd BeCB      a     ba            bc  C 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KIŞLALI 13092 -MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,605 191,150 1 2 18 18 300

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

SAY
199,863 221,450 1 7 171 171 1405

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

EA
250,233 216,890 1 6 76 76 693

Puanı Hesaplanan: 30 267 267 2901

Katılımlar: 1 31 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 7 1 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 3,77 2,06

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 9,00 5,60 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,00 1,79 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 3,30 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 19,25 14,47 7,70

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 5,50 1,38 1,07

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 5,50 1,19 1,36

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,50 0,85 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,81 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,75 0,87 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 17 7 15,25 38 15,25 5,10 4,84

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 4,75 2,55 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,66 1,61

Matematik 40 5 1 4,75 12 4,75 3,21 7,99

Toplam: 280 96 30 88,50 32 88,50 58,53 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDEACEbD Cb CEbdD BA aedA  DAa bbEECc

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 BDCAb E c BBeCB  BEdC DeEb        DA Be       

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik E  eCB  E     C                         

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme E

9

%29,03

1

%3,23
 

9

%29,03

11

%35,48

1

%3,23
 

Doğru (%35,48)

Yanlış (%61,29)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

5

%16,13

1

%3,23

21

%67,74

1

%3,23

2

%6,45

1

%3,23
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%29,03)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Paragrafın Yorumlanması D  

1

%3,23

1

%3,23

28

%90,32
 

1

%3,23
 

Doğru (%90,32)

Yanlış (%6,45)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D  

3

%9,68
 

28

%90,32
   

Doğru (%90,32)

Yanlış (%9,68)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Paragrafın Yorumlanması E  

1

%3,23

2

%6,45

2

%6,45

26

%83,87
  

Doğru (%83,87)

Yanlış (%16,13)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

16

%51,61

1

%3,23

2

%6,45

2

%6,45

9

%29,03

1

%3,23
 

Doğru (%51,61)

Yanlış (%45,16)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Garip Akımı Şiir Anlayışı C

2

%6,45

1

%3,23

14

%45,16

4

%12,90

1

%3,23

9

%29,03
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%25,81)

Boş (%29,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı A

11

%35,48

4

%12,90

2

%6,45

2

%6,45

4

%12,90

8

%25,81
 

Doğru (%35,48)

Yanlış (%38,71)

Boş (%25,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Şiir Bilgisi Genel Konular C

2

%6,45

13

%41,94

9

%29,03

1

%3,23

2

%6,45

4

%12,90
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%58,06)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Halk Hikâyesi D

2

%6,45

1

%3,23

9

%29,03

14

%45,16

2

%6,45

3

%9,68
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%45,16)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder
ve özelliklerini bilir. E

6

%19,35

4

%12,90
 

2

%6,45

16

%51,61

3

%9,68
 

Doğru (%51,61)

Yanlış (%38,71)

Boş (%9,68)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Destan türünün genel özelliklerini belirler. C

3

%9,68

1

%3,23

10

%32,26

5

%16,13

3

%9,68

9

%29,03
 

Doğru (%32,26)

Yanlış (%38,71)

Boş (%29,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Tasavvuf şairlerini tanır. A

7

%22,58

5

%16,13

3

%9,68

3

%9,68

5

%16,13

8

%25,81
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%51,61)

Boş (%25,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Divan Şiiri D  

12

%38,71
 

12

%38,71

1

%3,23

6

%19,35
 

Doğru (%38,71)

Yanlış (%41,94)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. E

2

%6,45

1

%3,23

1

%3,23

1

%3,23

20

%64,52

6

%19,35
 

Doğru (%64,52)

Yanlış (%16,13)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri
tanır. C

4

%12,90

2

%6,45

15

%48,39

3

%9,68
 

7

%22,58
 

Doğru (%48,39)

Yanlış (%29,03)

Boş (%22,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16

1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser
veren roman yazarlarını tanır. C

3

%9,68

1

%3,23

21

%67,74
  

6

%19,35
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%12,90)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. B

6

%19,35

5

%16,13
 

3

%9,68

1

%3,23

16

%51,61
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%32,26)

Boş (%51,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel
özelliklerini kavrar. C

4

%12,90

4

%12,90

9

%29,03

2

%6,45

1

%3,23

11

%35,48
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%35,48)

Boş (%35,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman B

3

%9,68

19

%61,29
 

2

%6,45

1

%3,23

6

%19,35
 

Doğru (%61,29)

Yanlış (%19,35)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının
şairlerini bilir. E

4

%12,90
 

2

%6,45

3

%9,68

7

%22,58

15

%48,39
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%29,03)

Boş (%48,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. D  

2

%6,45

2

%6,45

19

%61,29
 

8

%25,81
 

Doğru (%61,29)

Yanlış (%12,90)

Boş (%25,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve
bu anlayışla eser veren yazarları bilir. C

1

%3,23
 

4

%12,90

1

%3,23
 

25

%80,65
 

Doğru (%12,90)

Yanlış (%6,45)

Boş (%80,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını
bilir. A

5

%16,13

3

%9,68

2

%6,45

1

%3,23

2

%6,45

18

%58,06
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%25,81)

Boş (%58,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 İnsanlığın Hafızası Tarih D

5

%16,13

1

%3,23

6

%19,35

5

%16,13

10

%32,26

4

%12,90
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%70,97)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 İlk Türk Devletleri ve Komşuları B

5

%16,13

1

%3,23
 

3

%9,68

1

%3,23

21

%67,74
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%29,03)

Boş (%67,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Türklerin İslamiyet’i Kabulü E

3

%9,68

1

%3,23

4

%12,90

4

%12,90

13

%41,94

6

%19,35
 

Doğru (%41,94)

Yanlış (%38,71)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27 Haçlılar Karşısında Türkler C

2

%6,45

3

%9,68

7

%22,58

5

%16,13

2

%6,45

12

%38,71
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%38,71)

Boş (%38,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Fetih ve Fatih A

23

%74,19

2

%6,45
 

2

%6,45

1

%3,23

3

%9,68
 

Doğru (%74,19)

Yanlış (%16,13)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri D

6

%19,35

5

%16,13

4

%12,90

9

%29,03

4

%12,90

3

%9,68
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%61,29)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Mustafa Kemal’in Hayatı A   

1

%3,23
  

30

%96,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,23)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık B

9

%29,03

7

%22,58

2

%6,45

6

%19,35
 

7

%22,58
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%54,84)

Boş (%22,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Millî Mücadele'de Cepheler C

1

%3,23

1

%3,23

6

%19,35

2

%6,45

4

%12,90

17

%54,84
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%25,81)

Boş (%54,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler A

14

%45,16
 

2

%6,45

5

%16,13

6

%19,35

4

%12,90
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%41,94)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve
etkilerini açıklar. E

1

%3,23
 

1

%3,23

2

%6,45

26

%83,87

1

%3,23
 

Doğru (%83,87)

Yanlış (%12,90)

Boş (%3,23)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35

Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı
senaryolar oluşturur. C

4

%12,90

2

%6,45

14

%45,16

1

%3,23

3

%9,68

7

%22,58
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%32,26)

Boş (%22,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik özelliklerini karşılaştırır. C

2

%6,45

10

%32,26

8

%25,81

1

%3,23
 

10

%32,26
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%41,94)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39

Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel,
kültürel ve ekonomik etkileri açısından
değerlendirir.

C   
28

%90,32

1

%3,23

1

%3,23

1

%3,23
 

Doğru (%90,32)

Yanlış (%6,45)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini
açıklar. E

2

%6,45

3

%9,68

3

%9,68

10

%32,26

9

%29,03

4

%12,90
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%58,06)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre
sınıflandırır. E     

29

%93,55

2

%6,45
 

Doğru (%93,55)

Yanlış (%0,00)

Boş (%6,45)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları C

1

%6,25
 

4

%25,00
 

1

%6,25

10

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Boylardan Devlete B

3

%18,75

9

%56,25
  

2

%12,50

2

%12,50
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%31,25)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 İlk Türk Devletleri ve Komşuları D

1

%6,25
  

11

%68,75
 

4

%25,00
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Emeviler C  

5

%31,25

1

%6,25
  

10

%62,50
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%31,25)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Oğuzların İslamiyet’i Kabulü A

8

%50,00

1

%6,25
 

1

%6,25
 

6

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Balkan Fetihleri E

1

%6,25
  

1

%6,25

4

%25,00

10

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 İhtilaller Çağı D

3

%18,75
  

4

%25,00
 

9

%56,25
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık B

2

%12,50

1

%6,25

2

%12,50

2

%12,50
 

9

%56,25
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Millî Mücadele'de Cepheler D  

3

%18,75
 

3

%18,75

3

%18,75

7

%43,75
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%37,50)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B

1

%6,25

5

%31,25

1

%6,25

2

%12,50

1

%6,25

6

%37,50
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%31,25)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
(1923-1938) A

3

%18,75

1

%6,25

3

%18,75
  

9

%56,25
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini
açıklar. C   

3

%18,75
 

1

%6,25

12

%75,00
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve
etkilerini açıklar. B  

3

%18,75

3

%18,75

2

%12,50

1

%6,25

7

%43,75
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%37,50)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim
süreçleri üzerindeki etkisi açısından
değerlendirir.

D
1

%6,25

1

%6,25
 

5

%31,25

4

%25,00

5

%31,25
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini
açıklar. D  

1

%6,25

2

%12,50

6

%37,50
 

7

%43,75
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%18,75)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim
sürecini açıklar. A

6

%37,50
 

1

%6,25
 

1

%6,25

8

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18

Türkiye'nin turizm potansiyelini ve
varlıklarını açıklar. B

2

%12,50

2

%12,50

3

%18,75
  

9

%56,25
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%31,25)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel
ekonomideki yerleri açısından analiz eder. B  

8

%50,00
   

8

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel
etkilerini değerlendirir. C

2

%12,50
  

2

%12,50

1

%6,25

11

%68,75
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%31,25)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları
çevre üzerindeki etkileri açısından
değerlendirir.

E
2

%12,50

2

%12,50

3

%18,75
 

4

%25,00

5

%31,25
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%43,75)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki
alanları açısından değerlendirir. E

1

%6,25
  

2

%12,50

2

%12,50

11

%68,75
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%18,75)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21

Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre
üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. C  

1

%6,25

8

%50,00

1

%6,25
 

6

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Felsefenin anlamını açıklar. E     

7

%43,75

9

%56,25
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%0,00)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A  

1

%6,25

1

%6,25
 

1

%6,25

13

%81,25
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. D    

5

%31,25
 

11

%68,75
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%0,00)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Psikolojinin alt dallarını bilir. B  

3

%18,75

3

%18,75
 

1

%6,25

9

%56,25
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini
kavrar. A

10

%62,50
   

1

%6,25

5

%31,25
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. C   

7

%43,75

1

%6,25

1

%6,25

7

%43,75
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%12,50)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde
olduğunu fark eder. D

3

%18,75
  

3

%18,75

1

%6,25

9

%56,25
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Birey ve Toplum E   

4

%25,00
 

5

%31,25

7

%43,75
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%25,00)

Boş (%43,75)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Toplumsal değişme olgusunu kavrar. B  

1

%6,25

1

%6,25

1

%6,25

2

%12,50

11

%68,75
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%25,00)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33

Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi
değerlendirir. D   

1

%6,25

7

%43,75
 

8

%50,00
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34

Kavramı, içlem ve kaplama göre
değerlendirir. A

9

%56,25
 

2

%12,50
  

5

%31,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%12,50)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31

Sembolik mantığın, klasik mantığın
sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. E   

1

%6,25
 

1

%6,25

14

%87,50
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%6,25)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları
sınıflandırır. C  

1

%6,25

6

%37,50

5

%31,25
 

4

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya
özen gösterir. B  

8

%50,00
 

1

%6,25

1

%6,25

6

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları
yorumlar. D   

1

%6,25

11

%68,75
 

4

%25,00
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini
özetler. A

4

%25,00
  

1

%6,25

7

%43,75

4

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Anadolu'da İslam C   

3

%18,75

2

%12,50
 

11

%68,75
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%12,50)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39

Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi
yorumları tanır. D     

1

%6,25

15

%93,75
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,25)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-42

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. B      

16

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-41

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. E      

16

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-45

Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle
bilir. D      

16

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan
yöntemleri tanır. A      

16

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-43

Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki
etkilerini değerlendirir. B      

16

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44

Sembolik mantığın, klasik mantığın
sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. C      

16

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. B

4

%16,67

4

%16,67
  

1

%4,17

15

%62,50
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%20,83)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. C

5

%20,83
 

7

%29,17

1

%4,17

7

%29,17

4

%16,67
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%54,17)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. E

1

%4,17

5

%20,83
 

2

%8,33

10

%41,67

6

%25,00
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. A

1

%4,17
 

1

%4,17

1

%4,17
 

21

%87,50
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%8,33)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. B

1

%4,17

5

%20,83
 

1

%4,17
 

17

%70,83
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%8,33)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. D

1

%4,17
 

2

%8,33

1

%4,17

7

%29,17

13

%54,17
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%41,67)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. C

5

%20,83
 

7

%29,17
  

12

%50,00
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%20,83)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. B  

10

%41,67
   

14

%58,33
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini
kullanarak problem çözer. E

1

%4,17
   

4

%16,67

19

%79,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%4,17)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade
edildiğini açıklar. E     

3

%12,50

21

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. E     

2

%8,33

22

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. A

3

%12,50
    

21

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu
ilişkilendirerek problemler çözer. C   

5

%20,83

1

%4,17
 

18

%75,00
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%4,17)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16

Üstel, logaritmik denklemlerin ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D

1

%4,17
  

4

%16,67
 

19

%79,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%4,17)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini
kullanarak işlemler yapar. E

1

%4,17
   

8

%33,33

15

%62,50
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%4,17)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak
problemler çözer.

C
3

%12,50

2

%8,33

2

%8,33

2

%8,33
 

15

%62,50
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%29,17)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. B  

1

%4,17
   

23

%95,83
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

Limit ile ilgili özellikleri belirterek
uygulamalar yapar. D    

2

%8,33
 

22

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini
açıklar. E   

2

%8,33
 

5

%20,83

17

%70,83
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%8,33)

Boş (%70,83)
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Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait
kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev
hesabı yapar.

C      

24

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu
aralıkları türev yardımıyla belirler. D

1

%4,17

2

%8,33
 

2

%8,33

1

%4,17

18

%75,00
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu
aralıkları türev yardımıyla belirler. D

2

%8,33
 

3

%12,50

1

%4,17
 

18

%75,00
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%20,83)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Maksimum ve minimum problemlerini türev
yardımıyla çözer. D

1

%4,17
 

1

%4,17

5

%20,83
 

17

%70,83
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%8,33)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Bir fonksiyonun belirsiz integralini
açıklayarak integral alma kurallarını
oluşturur.

B    
1

%4,17
 

23

%95,83
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,17)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28

Belirli integralin özelliklerini kullanarak
işlemler yapar. E      

24

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27

Belirli integralin özelliklerini kullanarak
işlemler yapar. D

1

%4,17
    

23

%95,83
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,17)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında
kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann
toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.

B      

24

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler
yapar. D    

1

%4,17
 

23

%95,83
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. D  

1

%4,17
 

2

%8,33
 

21

%87,50
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%4,17)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C   

2

%8,33
  

22

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Doğrunun Analitik İncelenmesi D   

2

%8,33
  

22

%91,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%91,67)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Doğrunun Analitik İncelenmesi C   

2

%8,33
  

22

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Doğrunun Analitik İncelenmesi A

2

%8,33
    

22

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Dönüşüm Geometrisi A

2

%8,33
    

22

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çemberde Açı A

2

%8,33

1

%4,17
   

21

%87,50
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%4,17)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Çemberde Uzunluk B  

2

%8,33

1

%4,17
  

21

%87,50
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%4,17)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Dairede Çevre ve Alan C   

4

%16,67

1

%4,17
 

19

%79,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%4,17)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Çemberin Analitik İncelenmesi B  

1

%4,17

1

%4,17
  

22

%91,67
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%4,17)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Silindir C  

1

%4,17

5

%20,83
  

18

%75,00
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%4,17)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Silindir D

1

%4,17

1

%4,17
 

3

%12,50

1

%4,17

18

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Tork ve Denge C    

1

%33,33
 

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Kütle Merkezi E     

2

%66,67

1

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Bağıl Hareket C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Düzgün Çembersel Hareket E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Elektromanyetik İndüksiyon B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve
Evrenin Oluşumu E    

1

%33,33
 

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Işık Dalgalarında Girişim D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Fotoelektrik A      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Radyoaktivite C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Atom Teorileri D

1

%33,33
    

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Manyetik Kuvvet B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Elektriksel Potansiyel ve Enerji D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Çizgisel Momentumun Korunumu A    

1

%33,33
 

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Gazlarda Kinetik Teori D  

1

%33,33
   

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Derişim Birimleri E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Oluşum Entalpisi C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Tepkime Hızları B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Dengeyi Etkileyen Faktörler B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Çözünme-Çökelme Dengeleri A      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Elektrot Potansiyelleri E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Elektroliz ve Korozyon E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Hibritleşme-Molekül Geometrileri A      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Hidrokarbonlar / Alkinler E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Alkoller E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Pankreas E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Kulak B

1

%33,33
    

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 İskelet Kaslarının Çalışması A      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Soluk Alıp Verme D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 İnsanda Embriyonik Gelişim B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Popülasyon Dağılımı C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Genetik Şifre ve Protein Sentezi E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Fotosentez Reaksiyonları E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Oksijenli Solunum C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Bitkisel Organlar A      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
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Okul İlçe İl Genel

31 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Dişi Üreme Sistemi B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Canlılar ve Çevre C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)
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