
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

1 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 25 2 24,50 8 0 8,00 6 1 5,75 6 0 6,00 6 0 6,00 106 7 104,25 452,833 3

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 4 34,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 7 0 7,00 4 2 3,50 6 0 6,00 3 1 2,75 102 10 99,50 438,560 6

3 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 36 3 35,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 2 24,50 5 2 4,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 100 12 97,00 431,058 9

4 12045 SEMİH BULUT 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 9 0 9,00 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 99 14 95,50 427,265 11

5 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 32 4 31,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 4 22,00 8 0 8,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 98 13 94,75 424,765 13

6 12020 DİLA NUR CAN 12B 36 2 35,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 24 0 24,00 4 0 4,00 4 2 3,50 6 1 5,75 6 0 6,00 95 8 93,00 418,855 16

7 12163 İDİL ONAT 12D 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 6 1 5,75 7 0 7,00 4 3 3,25 4 2 3,50 97 16 93,00 418,698 19

8 12092 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 1 22,75 6 1 5,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 96 15 92,25 416,758 23

9 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 5 22,75 7 2 6,50 5 2 4,50 5 2 4,50 2 3 1,25 96 21 90,75 411,925 26

10 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 5 20,75 4 3 3,25 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 95 19 90,25 410,605 28

11 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 8 0 8,00 5 2 4,50 3 2 2,50 93 13 89,75 408,938 30

12 13017 CEYDA KOTLUCA -M 29 9 26,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 24 1 23,75 3 0 3,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 92 13 88,75 407,298 32

13 12277 AYBÜKE 12 33 6 31,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 1 19,75 6 1 5,75 6 0 6,00 6 1 5,75 5 1 4,75 91 12 88,00 404,325 36

14 12028 ONUR KULAN 12A 39 1 38,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 5 11,75 7 2 6,50 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 92 15 88,25 404,028 38

15 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12 37 2 36,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 1 22,75 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 90 15 86,25 398,180 45

16 12024 ZEYNEP POLAT 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 7 1 6,75 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 90 19 85,25 394,890 50

17 13118 SILA CÖMERT -MA 36 2 35,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 4 1 3,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 89 16 85,00 394,685 52

18 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 37 2 36,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 3 21,25 2 5 0,75 6 1 5,75 3 3 2,25 88 15 84,25 392,040 57

19 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 19 4 18,00 6 2 5,50 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 89 21 83,75 391,363 59

20 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 35 3 34,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 6 1 5,75 5 1 4,75 6 0 6,00 1 4 0,00 87 14 83,50 390,148 64

21 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 18 3 17,25 3 1 2,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 86 17 81,75 385,390 77

22 12198 METE ŞEN 12M 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 1 23,75 5 1 4,75 0 6 -1,50 5 1 4,75 3 2 2,50 87 21 81,75 384,890 82

23 12219 EMİR TÜRKMEN 12 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 7 2 6,50 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 88 26 81,50 384,793 84

24 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 15 4 14,00 8 1 7,75 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 86 18 81,50 383,928 88

25 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 31 8 29,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 4 20,00 8 2 7,50 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 87 24 81,00 383,260 90

26 6810 ENES SARGIN 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 3 19,25 4 0 4,00 3 3 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 85 21 79,75 379,243 99

27 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 16 3 15,25 5 2 4,50 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 85 21 79,75 379,070 101

28 1933 EGE ARIN GÜRLER   31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 5 15,75 8 2 7,50 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 86 26 79,50 378,853 104

29 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 8 29,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 1 0 1,00 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 84 19 79,25 378,025 106
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

30 12216 AYLİN BORA 12 36 4 35,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 15 3 14,25 5 0 5,00 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 83 17 78,75 375,675 114

31 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 28 12 25,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 7 2 6,50 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 86 31 78,25 375,465 117

32 11211 MİNE NUR YILMAZ 11 36 3 35,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 4 11,00 5 0 5,00 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 82 17 77,75 372,623 126

33 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 5 0 5,00 4 2 3,50 5 1 4,75 4 1 3,75 81 15 77,25 371,680 133

34 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 4 1 3,75 3 3 2,25 6 1 5,75 3 3 2,25 82 20 77,00 371,115 135

35 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 36 3 35,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 14 4 13,00 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 81 16 77,00 370,418 139

36 12126 ULAŞ KUKUL 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 20 6 18,50 6 3 5,25 3 3 2,25 4 3 3,25 4 1 3,75 83 29 75,75 367,690 152

37 12073 EREN DAĞDELEN 12A 29 5 27,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 17 5 15,75 7 0 7,00 5 2 4,50 6 1 5,75 3 2 2,50 80 18 75,50 366,913 156

38 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 31 1 30,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 2 10,50 7 1 6,75 5 0 5,00 5 1 4,75 4 2 3,50 78 10 75,50 366,543 160

39 13050 TALHA YILDIRIM -M 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 13 11,75 7 3 6,25 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 84 34 75,50 366,510 162

40 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 31 9 28,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 17 7 15,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 82 27 75,25 366,028 165

41 11205 BERAT AKKANLI 11B 32 7 30,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 2 17,50 3 0 3,00 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 80 22 74,50 363,358 171

42 11077 AHMETHAN DOĞANAY 11 29 8 27,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 21 1 20,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 3 1 2,75 78 15 74,25 363,075 175

43 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 11 34 6 32,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 19 3 18,25 7 2 6,50 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 81 27 74,25 362,320 181

44 17009 EMİR AKL -M 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 17 5 15,75 4 4 3,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 81 29 73,75 361,600 183

45 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 34 4 33,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 4 13,00 7 2 6,50 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 79 20 74,00 361,470 185

46 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 4 8,00 5 0 5,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 78 18 73,50 360,205 190

47 12116 ONUR AVA 12 30 9 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 6 3 5,25 2 4 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 79 23 73,25 360,078 193

48 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 27 12 24,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 2 19,50 2 1 1,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 79 24 73,00 359,840 197

49 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 32 4 31,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 2 14,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 2 4,50 3 2 2,50 76 12 73,00 358,860 205

50 12343 RAMAZAN EFE 12 32 2 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 13 3 12,25 3 0 3,00 3 2 2,50 5 2 4,50 5 0 5,00 76 12 73,00 358,845 207

51 13010 YİĞİT YÜREK -M 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 4 1 3,75 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 78 20 73,00 358,808 209

52 12100 YAŞAR ERSİN 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 77 17 72,75 358,073 215

53 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 3 22,25 2 5 0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 79 27 72,25 357,083 222

54 13071 SERAY AŞIK -M 34 4 33,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 17 7 15,25 4 2 3,50 3 2 2,50 5 2 4,50 3 3 2,25 79 27 72,25 356,275 228

55 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 2 5 0,75 7 0 7,00 5 1 4,75 78 25 71,75 355,285 236

56 12165 ARDA BULDU 12A 32 6 30,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 11 2 10,50 4 2 3,50 3 3 2,25 4 2 3,50 6 0 6,00 76 17 71,75 355,190 238

57 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 34 4 33,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 15 8 13,00 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 2 2 1,50 77 21 71,75 354,835 241

58 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 4 0 4,00 3 4 2,00 5 1 4,75 2 3 1,25 78 25 71,75 354,780 243
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

59 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 35 5 33,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 6 8,50 4 1 3,75 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 77 21 71,75 354,748 245

60 13091 BUKET BATBAY -M 36 3 35,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 2 13,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 1 4,75 1 0 1,00 75 13 71,75 354,433 249

61 12065 KIVANÇ *LTINTOPU 12A 33 4 32,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 14 3 13,25 4 2 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 2 4 1,00 76 18 71,50 354,100 254

62 11030 KAYRA KARAASLAN 11B 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 13 11,75 6 3 5,25 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 80 36 71,00 353,000 257

63 0 YAVUZ UMUTBAKİ 11 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 13 1 12,75 2 4 1,00 6 0 6,00 5 1 4,75 75 16 71,00 352,828 260

64 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 15 3 14,25 4 0 4,00 2 3 1,25 4 3 3,25 2 4 1,00 76 21 70,75 351,498 272

65 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 35 5 33,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 12 4 11,00 4 2 3,50 2 2 1,50 5 1 4,75 5 1 4,75 75 18 70,50 350,963 278

66 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 34 5 32,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 76 22 70,50 350,943 280

67 13052 EFE DAĞDELEN -MA 30 9 27,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 16 3 15,25 6 0 6,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 75 19 70,25 350,738 283

68 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 3 3 2,25 77 27 70,25 350,595 285

69 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 2 0 2,00 3 3 2,25 4 0 4,00 1 4 0,00 75 19 70,25 349,855 290

70 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 23 10 20,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 22 1 21,75 6 0 6,00 4 2 3,50 3 0 3,00 1 3 0,25 74 18 69,50 349,495 295

71 11068 TÜRKER ÖZKAYA 11 33 6 31,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 3 3 2,25 5 1 4,75 3 4 2,00 2 4 1,00 76 26 69,50 348,105 310

72 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 29 10 26,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 3 18,25 3 1 2,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 76 27 69,25 348,060 312

73 13120 BATUHAN KESGİN -M 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 1 12,75 2 5 0,75 6 1 5,75 2 4 1,00 74 18 69,50 347,933 315

74 12332 FERHAT HÜR 12 30 9 27,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 8 13,00 6 0 6,00 3 1 2,75 3 4 2,00 2 4 1,00 76 27 69,25 347,758 319

75 0 ASLINUR KARAKURT 11 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 3 16,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 3 2,25 2 3 1,25 75 23 69,25 347,608 321

76 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 30 8 28,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 3 13,25 7 1 6,75 3 3 2,25 4 1 3,75 2 3 1,25 74 22 68,50 345,520 346

77 11011 ONAT SIRRI ORBAY 11 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 7 6,25 5 1 4,75 2 3 1,25 6 0 6,00 4 2 3,50 74 23 68,25 344,288 356

78 12383 MERT AKALIN 12 28 7 26,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 7 13,25 3 1 2,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 73 22 67,50 342,968 371

79 12244 MUHAMMED POLAT 12 28 6 26,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 4 12,00 7 0 7,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 73 22 67,50 342,805 373

80 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-M 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 6 11,50 4 1 3,75 3 4 2,00 2 3 1,25 4 2 3,50 74 26 67,50 342,350 381

81 17003 BEYZANUR AYDIN -M 33 3 32,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 5 9,75 3 1 2,75 6 0 6,00 3 2 2,50 71 14 67,50 342,108 385

82 13053 GÖKALP AYDIN -M 26 9 23,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 7 0 7,00 2 5 0,75 6 0 6,00 71 16 67,00 341,803 388

83 12012 ALİ KAYAOĞLU 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 5 14,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 73 24 67,00 340,695 401

84 11034 NURGÜL DENİZMEN 11 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 4 9,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 70 12 67,00 340,345 406

85 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 30 10 27,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 3 13,25 6 0 6,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 73 25 66,75 340,270 408

86 12371 BERİL GÖKHAN 12 34 2 33,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 13 5 11,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 2 3,50 3 1 2,75 71 16 67,00 340,255 411

87 12218 ARDA KOÇ 12A 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 2 11,50 5 2 4,50 2 2 1,50 2 3 1,25 71 17 66,75 339,568 414
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

88 11016 SENA ŞENKUL 11 31 9 28,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 17 6 15,50 3 0 3,00 2 3 1,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 74 30 66,50 339,213 420

89 1 EKİN ÇAY 11A 33 6 31,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 1 7,75 1 0 1,00 3 2 2,50 6 0 6,00 1 3 0,25 70 14 66,50 339,085 424

90 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 30 5 28,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 6 10,50 6 2 5,50 2 2 1,50 5 1 4,75 3 2 2,50 72 23 66,25 338,688 429

91 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 5 12,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 7 0 7,00 2 4 1,00 73 28 66,00 338,055 436

92 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 33 3 32,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 3 1,25 69 12 66,00 337,328 442

93 12141 EMİR NİŞLİ 12F 33 6 31,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 6 13,50 3 3 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 71 22 65,50 336,005 458

94 11208 AZRA MOLLA   33 6 31,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 11 1 10,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 69 14 65,50 335,985 460

95 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 29 9 26,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 11 4 10,00 7 0 7,00 2 4 1,00 5 1 4,75 2 4 1,00 71 24 65,00 335,093 472

96 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 13 5,75 4 4 3,00 3 3 2,25 5 2 4,50 2 4 1,00 74 35 65,25 334,978 475

97 11167 BEYZA NUR YILDIZ 11Ğ 26 11 23,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 4 13,00 5 0 5,00 3 3 2,25 6 0 6,00 2 3 1,25 71 25 64,75 334,903 478

98 11056 ŞEBNEM ARSLAN 11 29 8 27,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 11 5 9,75 3 0 3,00 2 5 0,75 5 1 4,75 4 1 3,75 70 22 64,50 333,650 489

99 12167 İREM TURAN 12 28 1 27,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 3 1 2,75 3 3 2,25 4 0 4,00 5 1 4,75 68 15 64,25 332,868 497

100 0 İLTERİŞ KIRKPINAR   33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 7 13,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 72 31 64,25 332,103 504

101 12069 IRMAK ÖZEL 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 18 3 17,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 2 3,50 4 1 3,75 71 30 63,50 330,860 515

102 12270 MEHMET POYRAZ HAN 12A 20 5 18,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 6 1 5,75 4 2 3,50 68 20 63,00 330,183 522

103 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 2 10,50 3 4 2,00 4 3 3,25 2 4 1,00 69 23 63,25 329,170 533

104 13002 SUDE KAVUT -M 30 7 28,25 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 3 13,25 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 0 6 -1,50 69 24 63,00 328,768 543

105 13122 DEMİRHAN KAYA -M 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 17 3 16,25 2 1 1,75 2 5 0,75 6 0 6,00 0 5 -1,25 70 29 62,75 328,313 547

106 12093 VESİLE DİZMAN 12A 33 5 31,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 10 1 9,75 3 2 2,50 1 2 0,50 5 2 4,50 4 2 3,50 67 17 62,75 327,718 552

107 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 27 11 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 13 7 11,25 1 0 1,00 1 4 0,00 6 1 5,75 4 2 3,50 69 27 62,25 327,213 556

108 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 29 8 27,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 3 2,25 5 0 5,00 68 24 62,00 326,040 575

109 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 31 3 30,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 1 4,75 65 12 62,00 325,588 579

110 11013 MERVE SİMLA KAVUKÇU11 33 6 31,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 13 5 11,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 68 24 62,00 325,315 585

111 13137 İSMAİL BULUT -M 29 11 26,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 7 16,25 5 2 4,50 3 3 2,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 71 37 61,75 325,233 588

112 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 28 8 26,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 3 0 3,00 2 4 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 67 22 61,50 324,550 604

113 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 25 9 22,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 9 3 8,25 6 0 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 2 2 1,50 66 19 61,25 324,488 607

114 11041 ÖMER SALİH KOCA 11 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 4 12,00 1 0 1,00 65 13 61,75 324,423 609

115 12174 KAAN KARAKUZU 12 31 9 28,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 11 4 10,00 3 0 3,00 2 4 1,00 4 2 3,50 2 2 1,50 67 24 61,00 322,723 633

116 12150 HATİCE ATASOY 12 27 10 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 13 2 12,50 4 0 4,00 3 4 2,00 5 1 4,75 2 3 1,25 67 25 60,75 322,600 637
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

117 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 27 8 25,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 4 12,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 65 17 60,75 322,535 642

118 13162 MERT ÇOBAN -M 33 4 32,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 5 1 4,75 65 16 61,00 322,390 648

119 11163 EMİRHAN ATILMIŞ   27 13 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 13 7 11,25 7 1 6,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 70 38 60,50 321,923 654

120 12070 RANA ŞANLI 12 31 5 29,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 6 11,50 5 0 5,00 3 3 2,25 3 4 2,00 1 3 0,25 67 25 60,75 321,778 659

121 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 27 13 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 9 12,75 6 3 5,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 71 42 60,50 321,723 662

122 0 ŞEVVAL SARA 11 29 7 27,25 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 8 10,00 5 3 4,25 4 3 3,25 4 2 3,50 3 3 2,25 68 30 60,50 321,528 666

123 12134 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 10 11,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 69 34 60,50 320,828 690

124 12295 EMREHAN KORUK 12A 28 9 25,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 6 11,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 1 4,75 1 3 0,25 67 27 60,25 320,808 692

125 12152 MELİH GEZER 12A 34 4 33,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 1 14,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 65 18 60,50 320,540 697

126 13102 BERİVAN AÇAR -M 31 8 29,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 0 9,00 5 1 4,75 0 5 -1,25 6 1 5,75 1 5 -0,25 66 23 60,25 320,355 702

127 12033 DEFNE ERDEMGİL 12A 32 6 30,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 3 4 2,00 3 3 2,25 4 0 4,00 64 16 60,00 319,565 712

128 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 32 4 31,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 63 13 59,75 318,575 731

129 16005 NUR SUNKUR 12 28 8 26,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 11 6 9,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 66 26 59,50 318,540 733

130 13116 UĞURCAN NAZLI -M 31 6 29,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 9 12,75 2 5 0,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 67 31 59,25 317,180 754

131 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 29 7 27,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 2 13,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 64 20 59,00 316,888 763

132 12151 AYBERK ŞAM 12 21 9 18,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 8 14,00 7 3 6,25 1 4 0,00 2 5 0,75 3 3 2,25 67 34 58,50 316,353 771

133 12170 ZEHRA ZAMAN 12 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 64 21 58,75 315,533 786

134 11046 CELAL SERDAR 11A 24 15 20,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 11 1 10,75 3 0 3,00 4 2 3,50 3 4 2,00 4 1 3,75 64 25 57,75 314,143 822

135 0 ZEHRA YILMAZER 11 31 4 30,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 14 4 13,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 62 15 58,25 314,085 825

136 16002 DOĞA ÖZ 12A 29 4 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 11 4 10,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 4 0,00 62 16 58,00 313,620 830

137 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 28 10 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 6 8,50 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 64 25 57,75 313,480 832

138 13038 GÜLSÜM KESKE -M 30 3 29,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 3 14,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 3 3 2,25 63 21 57,75 312,823 852

139 21 YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 27 9 24,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 5 0 5,00 3 3 2,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 64 26 57,50 312,563 862

140 12204 RANA ATLI 12 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 9 2 8,50 2 4 1,00 6 1 5,75 3 3 2,25 64 26 57,50 312,110 872

141 0 AYŞEGÜL TAY 11 31 5 29,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 8 10,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 4 1,00 64 26 57,50 311,813 882

142 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 27 8 25,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 7 9,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 64 28 57,00 311,140 895

143 11005 BATIN CAN 11 32 7 30,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 11 16 7,00 1 2 0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 66 35 57,25 311,123 898

144 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 32 7 30,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 4 2 3,50 61 17 56,75 309,823 918

145 12090 HAMZA DOĞRU 12 32 8 30,00 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 10 4 9,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 63 25 56,75 309,705 921

                                              5 / 14



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

146 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 9 25,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 12 9 9,75 4 2 3,50 1 3 0,25 3 4 2,00 3 2 2,50 65 34 56,50 309,473 926

147 13180 ARDAZANYAR GÜLTEKİN-M 25 7 23,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 2 5 0,75 5 2 4,50 1 3 0,25 61 19 56,25 309,073 932

148 11033 MELİS SOLAK 11 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 14 6 12,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 63 27 56,25 308,798 941

149 13168 SUDE ŞEŞEN -M 32 7 30,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 3 9,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 62 23 56,25 308,053 958

150 0 YAĞIZ EFE SERBEST 11 29 9 26,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 60 17 55,75 307,298 975

151 12083 ARDA AŞICI 12A 25 14 21,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 12 5 10,75 2 1 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 1 2,75 63 30 55,50 307,115 980

152 11022 İREM ÇELİK 11A 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 12 7 10,25 1 3 0,25 4 2 3,50 5 1 4,75 62 26 55,50 306,635 996

153 13124 RIZA CAN * DIN -MA 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 3 0,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 61 21 55,75 306,320 1006

154 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12Ü 29 10 26,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 10 10,50 1 2 0,50 2 5 0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 65 38 55,50 306,235 1009

155 0 ELİF ÇARIKÇI 11A 30 7 28,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 1 9,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 59 14 55,50 306,198 1011

156 13066 HASAN ARDA UZUN -M 27 11 24,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 3 2 2,50 5 1 4,75 1 3 0,25 61 23 55,25 306,003 1019

157 11066 EREN BAĞRIYANI K 11A 26 8 24,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 1 13,75 1 0 1,00 58 11 55,25 305,735 1024

158 12164 KERİME KAHRAMAN 12 32 8 30,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 1 4 0,00 4 2 3,50 4 2 3,50 61 23 55,25 305,235 1037

159 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 26 10 23,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 3 16,25 2 7 0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 64 36 55,00 305,235 1037

160 12330 ONUR TUNÇ 12 31 6 29,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 12 5 10,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 62 27 55,25 305,120 1043

161 11091 M TAHA KARAKÖSE 11 27 9 24,75 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 10 1 9,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 59 17 54,75 304,288 1057

162 16008 KADİR BAYKAL 12 19 11 16,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 4 12,00 9 1 8,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 61 27 54,25 303,993 1065

163 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 29 7 27,25 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 59 17 54,75 303,943 1067

164 58 ESRA NUR TURK 11 30 10 27,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 5 5,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 60 23 54,25 302,470 1091

165 16006 SENA DOĞAN -M 25 13 21,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 61 28 54,00 302,353 1096

166 1 ZEYNEP BOZ 11 34 4 33,00 2 3 1,25 18 5 16,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 58 14 54,50 302,280 1100

167 0 ZEYNEP AKAR 11 27 11 24,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 13 4 12,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 60 24 54,00 302,148 1105

168 13016 HALİL EROL -M 23 11 20,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 4 13,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 61 29 53,75 301,883 1116

169 0 SEMİH SAKCI 11 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 5 9,75 4 2 3,50 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 62 33 53,75 301,868 1118

170 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 30 8 28,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 8 1 7,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 59 20 54,00 301,440 1126

171 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 25 10 22,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 8 11,00 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 61 30 53,50 300,885 1144

172 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 4 0,00 60 25 53,75 300,533 1156

173 13046 NADİR TÜRETKEN -M 27 7 25,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 15 6 13,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 61 30 53,50 300,408 1161

174 12272 ARDA DEMİR 12A 28 7 26,25 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 12 4 11,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 59 22 53,50 300,288 1167
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

175 12230 MERYEM GÜLCAN 12A 33 7 31,25 2 1 1,75 4 0 4,00 13 1 12,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 56 10 53,50 299,618 1185

176 12081 ARDA ERGİN 12A 31 8 29,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 57 15 53,25 299,135 1194

177 12196 NİSANUR YÜYEN 12 28 6 26,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 12 3 11,25 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 57 16 53,00 298,855 1204

178 12158 HİLAL ALTAN 12 27 12 24,00 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 1 4,75 4 1 3,75 60 29 52,75 298,525 1217

179 11047 ALMİNA KURT 11A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 9 9 6,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 61 32 53,00 298,240 1228

180 12237 ENES ARICI 12 25 13 21,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 3 0 3,00 1 3 0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 60 32 52,00 296,303 1279

181 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 28 11 25,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 8 9,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 60 32 52,00 295,958 1290

182 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-M 27 10 24,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 3 12,25 3 1 2,75 3 3 2,25 1 4 0,00 1 2 0,50 59 30 51,50 294,455 1338

183 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 23 14 19,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 5 2 4,50 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 60 35 51,25 294,390 1343

184 12043 SUDE DEMİRHAN 12 23 12 20,00 1 0 1,00 3 1 2,75 15 1 14,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 55 16 51,00 293,760 1362

185 13031 ARDA TERZİ -M 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 9 7,75 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 61 40 51,00 293,150 1381

186 12301 ARDA *ILDIRIM 12A 28 6 26,50 1 3 0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 13 3 12,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 56 21 50,75 291,910 1423

187 12171 NİSA SERT 12 28 10 25,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 6 7,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 57 26 50,50 291,355 1445

188 12110 BERKE GÜLÜLSEVEN 12 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 3 6,25 1 3 0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 57 27 50,25 291,258 1451

189 11040 CEYLİN İKRA SEZEN 11 31 7 29,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 9 6 7,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 57 26 50,50 290,798 1472

190 12267 EMENTE DOLGUN 12 32 6 30,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 10 4 9,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 55 18 50,50 290,625 1477

191 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 28 6 26,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 7 1 6,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 4 0,00 54 16 50,00 289,745 1509

192 11057 NİL SU GEDİKLİ 11 32 7 30,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 9 5 7,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 57 28 50,00 289,098 1536

193 12173 IRMAK KORKMAZ 12 29 8 27,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 10 2 9,50 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 54 17 49,75 288,835 1551

194 12182 MİRZA EKİM 12 26 9 23,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 11 6 9,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 56 26 49,50 288,633 1562

195 16003 NEHİR ZEYREK 12 31 6 29,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 4 6,00 3 3 2,25 1 2 0,50 1 4 0,00 55 21 49,75 288,520 1565

196 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 24 12 21,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 56 27 49,25 288,155 1577

197 12234 ENES SELEK 12A 26 9 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 4 7,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 55 23 49,25 287,888 1584

198 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 28 7 26,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 54 19 49,25 287,353 1602

199 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 29 10 26,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 55 24 49,00 286,625 1644

200 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 21 11 18,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 8 5 6,75 1 1 0,75 3 3 2,25 3 1 2,75 3 3 2,25 55 26 48,50 286,388 1660

201 11132 BELİNAY DALGİZ 11 28 9 25,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 8 6 6,50 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 55 25 48,75 286,068 1678

202 11006 ALPER ARSLAN 11 25 11 22,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 9 8 7,00 0 7 -1,75 4 3 3,25 4 2 3,50 57 36 48,00 284,268 1746

203 11069 AYBİKE GÜNEŞ 11 30 6 28,50 1 1 0,75 4 0 4,00 14 2 13,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 51 11 48,25 284,070 1755
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

204 13009 EMİN PALA -M 21 11 18,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 14 5 12,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 56 33 47,75 283,833 1764

205 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 53 21 47,75 283,283 1775

206 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 27 9 24,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 55 29 47,75 283,048 1780

207 12368 GÜL BİREKOL 12 26 12 23,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 54 27 47,25 281,915 1818

208 0 İREM KIZIL -M 26 14 22,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 9 5 7,75 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 55 31 47,25 281,900 1821

209 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 25 12 22,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 9 9 6,75 4 3 3,25 4 3 3,25 1 4 0,00 56 36 47,00 281,340 1841

210 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 26 9 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 4 1 3,75 53 24 47,00 281,013 1853

211 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 26 7 24,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 12 5 10,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 53 24 47,00 280,848 1863

212 12268 CEREN MALTA 12A 24 14 20,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 55 33 46,75 280,580 1871

213 13015 SEMİH KURNAZ -M 29 6 27,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 0 6,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 51 16 47,00 280,375 1879

214 12240 BEGÜM SAROHAN 12 26 8 24,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 6 8,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 52 21 46,75 280,145 1890

215 13125 BUSE YAŞAR -M 28 7 26,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 0 6 -1,50 4 0 4,00 1 4 0,00 52 21 46,75 279,873 1906

216 13132 METE SEVER -M 23 12 20,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 52 22 46,50 279,820 1910

217 12013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 24 14 20,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 11 3 10,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 5 1 4,75 2 3 1,25 54 31 46,25 279,210 1940

218 84714 AHMET ARSLAN 12 22 7 20,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 50 15 46,25 279,103 1946

219 12063 SARP SÜTUNÇ 12 25 7 23,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 5 8,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 20 46,00 277,838 2007

220 12321 UMUT YILMAZ 12 26 8 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 51 20 46,00 277,800 2009

221 12008 SAİME ÇAT 12 28 7 26,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 51 20 46,00 277,648 2013

222 13090 AHMET SAİT -M 27 11 24,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 1 0 1,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 53 29 45,75 277,053 2040

223 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 23 12 20,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 0 3 -0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 52 26 45,50 276,930 2049

224 13040 İREM ŞAKAR -M 30 5 28,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 5 3,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 2 3,50 52 25 45,75 276,618 2060

225 13025 ZAFER TAN -M 20 17 15,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 9 5 7,75 3 4 2,00 2 5 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 55 40 45,00 276,123 2078

226 12147 RAVZANUR AYTUN 12 26 10 23,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 9 4 8,00 2 0 2,00 2 0 2,00 50 19 45,25 275,680 2097

227 11171 DİCLE DENİZ AKMADEN11 32 8 30,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 49 15 45,25 274,755 2128

228 12046 ORÇUN TOMBAK 12 25 12 22,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 14 4 13,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 53 33 44,75 274,395 2141

229 11154 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 11 27 9 24,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 8 5,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 53 33 44,75 274,028 2158

230 12178 FATMA KARABATAK 12 26 7 24,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 7 3 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 48 14 44,50 273,388 2183

231 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 26 10 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 2 5,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 50 22 44,50 273,385 2185

232 11134 BELİNAY DAĞLI 11B 21 8 19,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 49 21 43,75 271,815 2246
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

233 11048 BERRA ELVERİŞLİ 11A 22 5 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 10 4,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 51 29 43,75 271,598 2253

234 12342 FURKAN METE 12 29 7 27,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 48 17 43,75 270,663 2285

235 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 27 8 25,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 48 18 43,50 270,300 2298

236 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 12 9 9,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 52 35 43,25 269,958 2313

237 12248 K* APÇIOĞLU 12 22 17 17,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 7 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 51 32 43,00 269,753 2325

238 12257 EREN VAROL 12A 21 6 19,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 8 1 7,75 1 0 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 47 17 42,75 268,600 2379

239 12077 MERYEM YENAL 12 25 13 21,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 3 8,25 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 51 33 42,75 268,428 2385

240 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 22 17 17,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 7 4,25 1 1 0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 4 1 3,75 51 35 42,25 267,678 2424

241 13037 FATMA NUR İÇYER -M 27 4 26,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 6 4 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 47 18 42,50 267,100 2450

242 12327 NİMET AKAY 12 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 50 33 41,75 265,488 2521

243 12051 RÜMEYSA TETİK 12 25 8 23,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 1 4,75 5 0 5,00 1 2 0,50 45 13 41,75 265,315 2529

244 12316 İZGİ ADA BOZDAĞ 12 28 11 25,25 1 4 0,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 6 6,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 50 33 41,75 264,823 2554

245 11003 HAYRÜNNİSA GÖK 11A 25 12 22,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 3 2,25 49 30 41,50 264,570 2570

246 13109 SEDEF İLTER -M 20 12 17,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 5 10,75 5 3 4,25 1 4 0,00 2 4 1,00 50 35 41,25 264,405 2580

247 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 28 6 26,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 10 41,50 263,875 2607

248 13131 İNANÇ SEMİZ -M 23 9 20,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 9 6 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 46 20 41,00 263,223 2635

249 13152 EFE UÇAR -M 20 9 17,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 4 9,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 48 29 40,75 262,818 2660

250 12326 BELİNAY BARLIK 12A 24 13 20,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 50 37 40,75 262,378 2674

251 12143 SUDE CİRMAN 12 30 6 28,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 6 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 45 17 40,75 261,410 2715

252 12040 METEHAN TAŞKIN 12 27 11 24,25 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 8 3,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 48 31 40,25 260,393 2750

253 11080 ADA DAŞ 11C 28 9 25,75 12 5 10,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 46 23 40,25 260,358 2755

254 0 UFUK İHS AN KUMRU -M 20 11 17,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 44 17 39,75 259,913 2777

255 11213 KEMAL MELİK ASLAY 11 23 14 19,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 5 4,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 47 29 39,75 259,530 2797

256 12415 BİLGE TAŞKIN 12 24 14 20,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 5 6,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 49 37 39,75 259,410 2804

257 11002 CEREN DEDEOĞLU 11 25 8 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 9 13 5,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 49 37 39,75 259,075 2819

258 13072 ALEYNA AYGÜN -M 24 13 20,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 0 8,00 1 0 1,00 44 18 39,50 258,633 2840

259 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 25 10 22,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 5 3,75 2 0 2,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 46 26 39,50 258,485 2850

260 11164 CEYLİN NAZ OLUÇAY 11 19 1 18,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 11 3 10,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 42 11 39,25 258,198 2863

261 12139 ZAFER KARAAĞAÇ 12 26 6 24,50 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 14 39,50 258,115 2866
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

262 11045 TUĞRUL EREN 11 18 14 14,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 6 7,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 46 28 39,00 258,045 2872

263 11214 NURSEL KILIÇ 11 20 14 16,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 9 5 7,75 1 0 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 3 3 2,25 48 36 39,00 257,775 2889

264 13045 BURCU EREN -M 27 9 24,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 46 28 39,00 256,443 2941

265 11142 ONUR ÇALIŞKAN 11 28 6 26,50 3 2 2,50 1 0 1,00 7 2 6,50 2 4 1,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 44 20 39,00 256,435 2943

266 12229 TALHA GÜRCAN 12 22 11 19,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 10 6 8,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 47 34 38,50 255,688 2989

267 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 23 13 19,75 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 7 3 6,25 4 2 3,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 47 34 38,50 255,643 2991

268 11156 BERK ŞANOLAN 11B 24 6 22,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 8 8 6,00 2 0 2,00 43 18 38,50 255,345 3010

269 136 ERDEM EGE ÖZÇELTİK 12 16 11 13,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 3 8,25 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 20 38,00 255,078 3021

270 12185 NEHİR YÜCE 12 22 10 19,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 44 23 38,25 254,950 3027

271 17015 EMİR -M 18 8 16,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 3 10,25 42 16 38,00 254,680 3042

272 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 10 18,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 8 4 7,00 1 1 0,75 2 4 1,00 3 0 3,00 0 4 -1,00 45 29 37,75 253,720 3085

273 0 ZEYNEP ŞE 12 20 17 15,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 4 2 3,50 44 26 37,50 253,473 3092

274 11038 EDANUR TAŞDEMİR 11 24 12 21,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 0 6 -1,50 47 37 37,75 253,155 3109

275 13082 ARDA ÜNLÜ -M 20 11 17,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 13 10 10,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 46 35 37,25 252,163 3151

276 11024 CEYLİNNAZ YILMAZ 11A 25 6 23,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 40 11 37,25 251,500 3185

277 12324 İREM AKAR 12A 24 10 21,50 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 9 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 45 32 37,00 250,985 3201

278 12172 SİMGE KARABULUT 12 27 8 25,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 42 21 36,75 249,775 3252

279 12067 HASAN TURSUN 12 23 15 19,25 1 4 0,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 5 6,75 1 0 1,00 43 26 36,50 249,768 3254

280 12117 EMİNE EKİNCİ 12 24 16 20,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 43 26 36,50 249,640 3265

281 11160 EMİR YALÇIN 11 28 9 25,75 4 1 3,75 2 0 2,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 40 14 36,50 248,873 3300

282 13018 CEREN YÜCEL -M 24 11 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 40 15 36,25 248,713 3305

283 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 20 14 16,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 44 32 36,00 248,555 3312

284 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 27 11 24,25 1 4 0,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,343 3323

285 11177 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER11 19 10 16,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 7 8,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 41 21 35,75 247,870 3351

286 0 ATAKAN ATES 11B 21 17 16,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 6 4,50 3 0 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 35 35,25 246,318 3420

287 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 23 13 19,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 41 23 35,25 245,888 3436

288 11078 BEGÜM OK   22 5 20,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 10 6 8,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 41 23 35,25 245,768 3440

289 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 22 3 21,25 1 3 0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 39 15 35,25 245,693 3445

290 12208 KADİR GÜMÜŞDERE 12 21 10 18,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 20 35,00 245,315 3458
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

291 18004 NEHİR GÖKCEN 11 29 9 26,75 10 5 8,75 0 1 -0,25 39 15 35,25 244,978 3474

292 12115 NUR TÜRK 12 20 13 16,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 44 37 34,75 244,768 3482

293 11073 BEYZA ECE BİNGÖL 11A 14 6 12,50 1 3 0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 40 22 34,50 244,655 3488

294 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 11 18 11 15,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 41 26 34,50 244,298 3501

295 12284 AHMET Ç BAN 12A 23 11 20,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 41 26 34,50 243,528 3525

296 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 22 13 18,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 3 2,25 2 3 1,25 43 35 34,25 243,138 3540

297 17004 BAGER IŞIK -MA 13 3 12,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 2 7,50 2 4 1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 38 17 33,75 242,403 3565

298 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 20 7 18,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 38 16 34,00 242,348 3568

299 12169 S CEYLİN URLU 12 20 7 18,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 5 2,75 4 2 3,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 38 17 33,75 241,613 3599

300 11017 ZEYNEP AKTEPE 11A 19 16 15,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 10 13 6,75 1 9 -1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 3 3 2,25 47 54 33,50 241,280 3609

301 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 15 3 14,25 10 2 9,50 4 0 4,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 2 0,50 36 11 33,25 240,783 3633

302 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK 12A 18 15 14,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 8 10 5,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 42 36 33,00 239,948 3661

303 0 EREN DEMİRDİZEN 11 17 5 15,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 6 6,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 20 33,00 239,623 3673

304 0 EMİR ALİ ÜRAL 11 20 12 17,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 1 5,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 24 33,00 239,390 3681

305 12128 DOĞAÇ M* İ 12A 16 6 14,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 8 1 7,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 37 17 32,75 238,930 3701

306 13096 AVŞİN ÇAKAN -ME 20 12 17,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 8 7 6,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 41 34 32,50 237,980 3742

307 12210 MUHAMMED ENES BAKICI12 9 30 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 13 5 11,75 2 0 2,00 4 3 3,25 3 1 2,75 2 3 1,25 44 49 31,75 237,980 3742

308 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 9 10,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 38 25 31,75 237,860 3749

309 12064 HATİCE OKYAY 12 16 14 12,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 7 4,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 40 34 31,50 235,675 3822

310 11083 SUDE EYİDO AN 11 19 5 17,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 36 17 31,75 235,638 3825

311 12233 EDHEM GÖRAL 12 19 17 14,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 41 38 31,50 235,263 3835

312 11200 CEYLİN ÇAKMAK 11A 22 13 18,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 41 38 31,50 234,663 3849

313 12270 SEÇİL KÖKLÜGÜLSEVEN12A 11 25 4,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 15 8,25 2 8 0,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 46 61 30,75 234,448 3858

314 12394 ERCAN VAROL 12D 20 20 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 10 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 44 51 31,25 234,425 3860

315 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 16 9 13,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 1 0,75 3 0 3,00 36 20 31,00 233,983 3867

316 0 YAĞIZ AYDIN 12 16 14 12,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 4 3,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 39 32 31,00 233,975 3869

317 11131 BEYZANURAĞIR 11 24 15 20,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 35 31,25 233,893 3873

318 12421 ESAT SONGUR 12 22 9 19,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 13 30,75 232,318 3927

319 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 15 6 13,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 36 25 29,75 232,015 3940
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

320 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 18 10 15,50 2 0 2,00 4 0 4,00 10 5 8,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 19 30,25 231,300 3964

321 13150 RABİA TURAN -M 22 13 18,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 6 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 37 28 30,00 230,133 3996

322 12403 AYŞE AYDIN 12 14 3 13,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 2 4 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 33 14 29,50 229,528 4009

323 13057 İSMAİL ERGÜL -M 13 8 11,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 8 8 6,00 2 1 1,75 34 19 29,25 228,905 4032

324 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 26 10 23,50 6 2 5,50 0 6 -1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 35 21 29,75 228,820 4037

325 11106 AZRA EYLÜL ERDEM 11 13 11 10,25 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 7 12 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 38 37 28,75 227,503 4083

326 13181 MUSTAFA TURAN -M 20 13 16,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 33 16 29,00 227,403 4089

327 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 17 8 15,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 7 2,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 33 17 28,75 227,015 4098

328 12195 SUDENAZ YUMUK 12 16 4 15,00 1 1 0,75 4 0 4,00 10 3 9,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 32 14 28,50 226,100 4117

329 12328 RABİA SILA AYRILMAZ 12 24 7 22,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 33 18 28,50 225,138 4146

330 12400 DAMLA CANLI 12 14 9 11,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 7 2,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 2 4 1,00 2 4 1,00 36 33 27,75 224,308 4168

331 11150 FATMA TÜRKAN 11A 21 9 18,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 33 21 27,75 223,358 4193

332 11151 ÖMER FARUK SÜMER 11 10 2 9,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 8 27,00 222,405 4222

333 12420 AYTEN UZUN 12 23 9 20,75 8 8 6,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 33 23 27,25 221,618 4244

334 0 ECEM ERKİL   18 5 16,75 11 6 9,50 1 1 0,75 30 12 27,00 221,363 4250

335 12006 KADİR CAN ÇAM 12 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 7 26,25 220,948 4260

336 11180 ECE SEKÜ   18 14 14,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 7 1,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 33 26 26,50 220,435 4268

337 12338 YAĞMUR ÖZSOYB* 12A 19 10 16,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 32 24 26,00 218,395 4311

338 11112 AYŞEGÜL BOZ 11B 14 6 12,50 5 0 5,00 3 1 2,75 6 7 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 18 25,50 217,395 4328

339 11666 SUEDA ER 11 22 13 18,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 21 25,75 217,318 4330

340 12377 R OKAY AKCAN 12D 15 6 13,50 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 29 15 25,25 216,540 4350

341 11197 ATA BERK EFE 11 12 14 8,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 7 2,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 34 36 25,00 216,505 4353

342 12389 CE EN YETİM 12 12 13 8,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 6 9 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 33 32 25,00 216,393 4359

343 11026 TAHA KUTAT ER 11 18 5 16,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 11 -0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 31 26 24,50 213,833 4419

344 11152 ARDA ÖZDEMİR 11B 23 12 20,00 2 3 1,25 4 4 3,00 29 19 24,25 212,635 4444

345 11117 İRFAN KABAŞ 11A 14 17 9,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 30 26 23,50 211,783 4466

346 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12A 17 5 15,75 5 2 4,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 27 15 23,25 210,288 4501

347 11092 EGE KARAPEHLİVAN 11A 11 5 9,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 27 20 22,00 207,213 4548

348 11108 CEYLİN İBAR 11 14 16 10,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 29 21,75 206,405 4562
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR

349 0 GÖKTUĞ YERALTI 11 16 12 13,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 7 7 5,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 30 39 20,25 201,375 4636

350 13021 HATİCE ÇALGIN -M 15 15 11,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 27 28 20,00 200,828 4646

351 12119 SUDE DİNÇ 12A 13 10 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 24 17 19,75 200,270 4656

352 11135 CEYLİN ALP 11 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 11 5 9,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 23 15 19,25 200,028 4662

353 13019 MERVE ÇİFÇİ -MZ 17 13 13,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 27 29 19,75 199,788 4668

354 11023 ŞEVVAL BATTAL 11 12 7 10,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 26 26 19,50 199,618 4673

355 12412 BERAT DEMİRCAN 12 16 20 11,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 27 34 18,50 196,470 4707

356 12297 METEHAN SÖYLER 12A 7 6 5,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 21 11 18,25 196,370 4710

357 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 4 0 4,00 6 1 5,75 4 2 3,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 3 2,25 20 11 17,25 193,735 4744

358 12374 MEHMET CÜNEYİT 12A 17 9 14,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 18 17,50 192,903 4751

359 13094 ĞATİCE NAZ GÜNGÖR -MZ 13 12 10,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 28 44 17,00 192,060 4761

360 1535 IRMAK KAHRAMAN 11 13 8 11,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 17 16,75 191,155 4772

361 11168 REŞİT ACAR 11 10 14 6,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 6 8 4,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 1 4 0,00 26 42 15,50 187,935 4816

362 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 14 15 10,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 21 26 14,50 184,478 4849

363 13044 EMRE TOZAN -M 7 10 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 8 8 6,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 21 29 13,75 182,870 4862

364 12423 İLAYDA SARI 12G 12 17 7,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 18 27 11,25 174,918 4920

365 0 12 8 7 6,25 3 1 2,75 11 8 9,00 168,368 4958

366 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 7 3 6,25 7 3 6,25 160,063 4993

367 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 5 9 2,75 0 2 -0,50 5 6 3,50 10 17 5,75 159,008 4998

368 11009 UĞUR ÖZEL 11A 5 1 4,75 1 3 0,25 0 9 -2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 10 20 5,00 156,573 5008

369 11064 OSMAN KOCAGÖBEK 11 3 5 1,75 2 4 1,00 5 9 2,75 150,078 5043

370 11162 EMİR ARSLAN 11 8 17 3,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 14 45 2,75 149,748 5047
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,89 9,90 21,41 2,35 1,78 1,91 2,14 1,08 1,87 3,74 0,57 3,60 3,90 0,47 3,78 0,01 0,00 0,01 7,09 3,60 6,19 1,06 0,44 0,95 0,93 1,70 0,50 1,43 1,18 1,13 0,94 1,43 0,58 47,4822,15 41,93 264,610

Okul Ortalaması 25,65 8,48 23,53 2,50 1,60 2,10 2,41 0,88 2,19 3,85 0,48 3,73 3,91 0,41 3,81 0,01 0,01 0,01 10,41 4,19 9,36 2,01 0,68 1,84 1,78 2,69 1,11 2,66 1,78 2,22 1,87 2,17 1,33 57,0623,37 51,23 293,830

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR

1 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 37 3 36,25 18 1 17,75 33 2 32,50 18 1 17,75 106 7 104,25 452,833 1 1 1 1 3

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 4 34,00 18 2 17,50 36 1 35,75 13 3 12,25 102 10 99,50 438,560 2 2 3 3 6

3 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 36 3 35,25 16 3 15,25 30 4 29,00 18 2 17,50 100 12 97,00 431,058 1 3 5 5 9

4 12045 SEMİH BULUT 12A 30 6 28,50 19 1 18,75 35 3 34,25 15 4 14,00 99 14 95,50 427,265 3 4 7 7 11

5 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 32 4 31,00 18 2 17,50 31 4 30,00 17 3 16,25 98 13 94,75 424,765 1 5 9 9 13

6 12020 DİLA NUR CAN 12B 36 2 35,50 15 3 14,25 28 0 28,00 16 3 15,25 95 8 93,00 418,855 1 6 11 11 16

7 12163 İDİL ONAT 12D 37 3 36,25 16 4 15,00 29 4 28,00 15 5 13,75 97 16 93,00 418,698 1 7 13 13 19

8 12092 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 35 5 33,75 17 3 16,25 29 2 28,50 15 5 13,75 96 15 92,25 416,758 4 8 15 15 23

9 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12 36 4 35,00 17 3 16,25 31 7 29,25 12 7 10,25 96 21 90,75 411,925 1 9 17 17 26

10 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 17 3 16,25 26 8 24,00 16 4 15,00 95 19 90,25 410,605 5 10 19 19 28

11 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 35 5 33,75 18 2 17,50 32 2 31,50 8 4 7,00 93 13 89,75 408,938 6 11 21 21 30

12 13017 CEYDA KOTLUCA -M 29 9 26,75 17 2 16,50 27 1 26,75 19 1 18,75 92 13 88,75 407,298 1 12 23 23 32

13 12277 AYBÜKE 12 33 6 31,50 15 2 14,50 26 2 25,50 17 2 16,50 91 12 88,00 404,325 2 13 25 25 36

14 12028 ONUR KULAN 12A 39 1 38,75 18 2 17,50 20 7 18,25 15 5 13,75 92 15 88,25 404,028 7 14 27 27 38

15 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12 37 2 36,50 15 5 13,75 25 1 24,75 13 7 11,25 90 15 86,25 398,180 3 15 29 29 45

16 12024 ZEYNEP POLAT 12A 38 2 37,50 16 3 15,25 26 5 24,75 10 9 7,75 90 19 85,25 394,890 8 16 31 31 50

17 13118 SILA CÖMERT -MA 36 2 35,50 16 4 15,00 21 6 19,50 16 4 15,00 89 16 85,00 394,685 1 17 33 33 52

18 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 37 2 36,50 18 1 17,75 22 3 21,25 11 9 8,75 88 15 84,25 392,040 9 18 35 35 57

19 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 17 2 16,50 25 6 23,50 14 6 12,50 89 21 83,75 391,363 4 19 37 37 59

20 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -M 35 3 34,25 15 3 14,25 25 3 24,25 12 5 10,75 87 14 83,50 390,148 2 20 39 39 64

21 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12 33 6 31,50 16 3 15,25 21 4 20,00 16 4 15,00 86 17 81,75 385,390 5 21 42 43 77

22 12198 METE ŞEN 12M 34 6 32,50 16 4 15,00 29 2 28,50 8 9 5,75 87 21 81,75 384,890 2 22 44 45 82

23 12219 EMİR TÜRKMEN 12 31 9 28,75 18 2 17,50 27 7 25,25 12 8 10,00 88 26 81,50 384,793 6 23 46 47 84

24 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 12 5 10,75 23 5 21,75 14 5 12,75 86 18 81,50 383,928 2 24 48 49 88

25 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 31 8 29,00 15 3 14,25 29 6 27,50 12 7 10,25 87 24 81,00 383,260 10 25 50 51 90

26 6810 ENES SARGIN 12A 33 7 31,25 15 5 13,75 24 3 23,25 13 6 11,50 85 21 79,75 379,243 11 26 53 55 99

27 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 34 6 32,50 17 3 16,25 21 5 19,75 13 7 11,25 85 21 79,75 379,070 12 27 55 57 101

28 1933 EGE ARIN GÜRLER   31 9 28,75 16 4 15,00 25 7 23,25 14 6 12,50 86 26 79,50 378,853 1 28 57 59 104

29 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 8 29,00 17 3 16,25 23 2 22,50 13 6 11,50 84 19 79,25 378,025 13 29 59 61 106

30 12216 AYLİN BORA 12 36 4 35,00 15 2 14,50 20 3 19,25 12 8 10,00 83 17 78,75 375,675 7 30 62 65 114

31 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 28 12 25,00 16 4 15,00 30 7 28,25 12 8 10,00 86 31 78,25 375,465 14 31 64 67 117

32 11211 MİNE NUR YILMAZ 11 36 3 35,25 17 2 16,50 17 4 16,00 12 8 10,00 82 17 77,75 372,623 1 32 66 69 126

33 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 33 6 31,50 17 2 16,50 18 3 17,25 13 4 12,00 81 15 77,25 371,680 15 33 68 71 133

34 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 31 6 29,50 17 2 16,50 22 5 20,75 12 7 10,25 82 20 77,00 371,115 16 34 70 73 135

35 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 36 3 35,25 16 3 15,25 16 4 15,00 13 6 11,50 81 16 77,00 370,418 8 35 72 75 139

36 12126 ULAŞ KUKUL 12A 29 10 26,50 17 3 16,25 26 9 23,75 11 7 9,25 83 29 75,75 367,690 17 36 74 77 152

37 12073 EREN DAĞDELEN 12A 29 5 27,75 13 3 12,25 24 5 22,75 14 5 12,75 80 18 75,50 366,913 18 37 76 79 156

38 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 31 1 30,75 15 3 14,25 18 3 17,25 14 3 13,25 78 10 75,50 366,543 19 38 78 81 160

39 13050 TALHA YILDIRIM -M 32 8 30,00 18 2 17,50 22 16 18,00 12 8 10,00 84 34 75,50 366,510 3 39 80 83 162

40 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 31 9 28,75 15 5 13,75 22 8 20,00 14 5 12,75 82 27 75,25 366,028 4 40 82 85 165

41 11205 BERAT AKKANLI 11B 32 7 30,25 17 3 16,25 21 2 20,50 10 10 7,50 80 22 74,50 363,358 1 41 84 87 171

42 11077 AHMETHAN DOĞANAY 11 29 8 27,00 16 1 15,75 23 1 22,75 10 5 8,75 78 15 74,25 363,075 2 42 86 89 175

43 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 11 34 6 32,50 11 7 9,25 26 5 24,75 10 9 7,75 81 27 74,25 362,320 3 43 88 91 181

44 17009 EMİR AKL -M 30 10 27,50 17 3 16,25 21 9 18,75 13 7 11,25 81 29 73,75 361,600 5 44 90 93 183

45 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 34 4 33,00 15 2 14,50 21 6 19,50 9 8 7,00 79 20 74,00 361,470 20 45 92 95 185

46 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 6 32,50 17 2 16,50 14 4 13,00 13 6 11,50 78 18 73,50 360,205 21 46 94 97 190

47 12116 ONUR AVA 12 30 9 27,75 17 3 16,25 19 6 17,50 13 5 11,75 79 23 73,25 360,078 9 47 96 99 193

48 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 27 12 24,00 16 3 15,25 22 3 21,25 14 6 12,50 79 24 73,00 359,840 22 48 98 101 197
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR

49 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 32 4 31,00 16 1 15,75 16 2 15,50 12 5 10,75 76 12 73,00 358,860 2 49 101 105 205

50 12343 RAMAZAN EFE 12 32 2 31,50 15 3 14,25 16 3 15,25 13 4 12,00 76 12 73,00 358,845 10 50 103 107 207

51 13010 YİĞİT YÜREK -M 33 7 31,25 18 2 17,50 15 4 14,00 12 7 10,25 78 20 73,00 358,808 6 51 105 109 209

52 12100 YAŞAR ERSİN 12A 32 7 30,25 18 2 17,50 18 2 17,50 9 6 7,50 77 17 72,75 358,073 23 52 107 111 215

53 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 29 11 26,25 17 3 16,25 23 3 22,25 10 10 7,50 79 27 72,25 357,083 24 53 109 113 222

54 13071 SERAY AŞIK -M 34 4 33,00 13 7 11,25 21 9 18,75 11 7 9,25 79 27 72,25 356,275 7 54 111 115 228

55 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 16 4 15,00 16 7 14,25 14 6 12,50 78 25 71,75 355,285 11 55 115 121 236

56 12165 ARDA BULDU 12A 32 6 30,50 16 2 15,50 15 4 14,00 13 5 11,75 76 17 71,75 355,190 25 56 117 123 238

57 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 34 4 33,00 12 4 11,00 19 9 16,75 12 4 11,00 77 21 71,75 354,835 8 57 119 125 241

58 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 34 6 32,50 15 5 13,75 19 6 17,50 10 8 8,00 78 25 71,75 354,780 3 58 121 127 243

59 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 35 5 33,75 15 2 14,50 14 7 12,25 13 7 11,25 77 21 71,75 354,748 12 59 123 129 245

60 13091 BUKET BATBAY -M 36 3 35,25 14 4 13,00 16 3 15,25 9 3 8,25 75 13 71,75 354,433 9 60 125 131 249

61 12065 KIVANÇ *LTINTOPU 12A 33 4 32,00 15 2 14,50 18 5 16,75 10 7 8,25 76 18 71,50 354,100 26 61 127 133 254

62 11030 KAYRA KARAASLAN 11B 31 8 29,00 17 3 16,25 21 16 17,00 11 9 8,75 80 36 71,00 353,000 2 62 129 135 257

63 0 YAVUZ UMUTBAKİ 11 33 7 31,25 16 3 15,25 13 1 12,75 13 5 11,75 75 16 71,00 352,828 4 63 131 137 260

64 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 35 5 33,75 14 3 13,25 19 3 18,25 8 10 5,50 76 21 70,75 351,498 27 64 135 143 272

65 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 35 5 33,75 12 3 11,25 16 6 14,50 12 4 11,00 75 18 70,50 350,963 10 65 137 145 278

66 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 34 5 32,75 17 2 16,50 16 8 14,00 9 7 7,25 76 22 70,50 350,943 4 66 139 147 280

67 13052 EFE DAĞDELEN -MA 30 9 27,75 17 2 16,50 22 3 21,25 6 5 4,75 75 19 70,25 350,738 5 67 141 149 283

68 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 31 8 29,00 18 2 17,50 20 6 18,50 8 11 5,25 77 27 70,25 350,595 28 68 143 151 285

69 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 36 4 35,00 15 5 13,75 16 3 15,25 8 7 6,25 75 19 70,25 349,855 29 69 145 153 290

70 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 23 10 20,50 15 2 14,50 28 1 27,75 8 5 6,75 74 18 69,50 349,495 30 70 147 155 295

71 11068 TÜRKER ÖZKAYA 11 33 6 31,50 17 3 16,25 16 8 14,00 10 9 7,75 76 26 69,50 348,105 5 71 149 157 310

72 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 29 10 26,50 14 6 12,50 22 4 21,00 11 7 9,25 76 27 69,25 348,060 13 72 151 159 312

73 13120 BATUHAN KESGİN -M 34 5 32,75 17 2 16,50 13 1 12,75 10 10 7,50 74 18 69,50 347,933 11 73 153 161 315

74 12332 FERHAT HÜR 12 30 9 27,75 17 1 16,75 21 8 19,00 8 9 5,75 76 27 69,25 347,758 14 74 155 163 319

75 0 ASLINUR KARAKURT 11 31 9 28,75 16 4 15,00 21 3 20,25 7 7 5,25 75 23 69,25 347,608 6 75 157 165 321

76 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 30 8 28,00 14 3 13,25 21 4 20,00 9 7 7,25 74 22 68,50 345,520 6 76 160 169 346

77 11011 ONAT SIRRI ORBAY 11 34 5 32,75 15 5 13,75 13 8 11,00 12 5 10,75 74 23 68,25 344,288 7 77 162 171 356

78 12383 MERT AKALIN 12 28 7 26,25 13 4 12,00 18 8 16,00 14 3 13,25 73 22 67,50 342,968 15 78 165 175 371

79 12244 MUHAMMED POLAT 12 28 6 26,50 13 4 12,00 20 4 19,00 12 8 10,00 73 22 67,50 342,805 16 79 167 177 373

80 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-M 31 8 29,00 17 2 16,50 17 7 15,25 9 9 6,75 74 26 67,50 342,350 12 80 169 179 381

81 17003 BEYZANUR AYDIN -M 33 3 32,25 15 3 14,25 11 5 9,75 12 3 11,25 71 14 67,50 342,108 13 81 171 181 385

82 13053 GÖKALP AYDIN -M 26 9 23,75 20 0 20,00 10 2 9,50 15 5 13,75 71 16 67,00 341,803 14 82 173 183 388

83 12012 ALİ KAYAOĞLU 12A 31 6 29,50 18 2 17,50 17 7 15,25 7 9 4,75 73 24 67,00 340,695 31 83 176 187 401

84 11034 NURGÜL DENİZMEN 11 34 6 32,50 18 1 17,75 12 4 11,00 6 1 5,75 70 12 67,00 340,345 8 84 178 189 406

85 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 30 10 27,50 14 2 13,50 20 3 19,25 9 10 6,50 73 25 66,75 340,270 7 85 180 191 408

86 12371 BERİL GÖKHAN 12 34 2 33,50 15 2 14,50 14 7 12,25 8 5 6,75 71 16 67,00 340,255 17 86 182 193 411

87 12218 ARDA KOÇ 12A 33 5 31,75 17 3 16,25 17 4 16,00 4 5 2,75 71 17 66,75 339,568 32 87 184 195 414

88 11016 SENA ŞENKUL 11 31 9 28,75 17 3 16,25 20 6 18,50 6 12 3,00 74 30 66,50 339,213 9 88 186 197 420

89 1 EKİN ÇAY 11A 33 6 31,50 18 2 17,50 9 1 8,75 10 5 8,75 70 14 66,50 339,085 1 89 188 199 424

90 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 30 5 28,75 14 5 12,75 18 8 16,00 10 5 8,75 72 23 66,25 338,688 33 90 190 201 429

91 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 30 10 27,50 16 3 15,25 17 6 15,50 10 9 7,75 73 28 66,00 338,055 18 91 192 203 436

92 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 33 3 32,25 16 4 15,00 14 1 13,75 6 4 5,00 69 12 66,00 337,328 19 92 195 207 442

93 12141 EMİR NİŞLİ 12F 33 6 31,50 14 3 13,25 15 6 13,50 9 7 7,25 71 22 65,50 336,005 1 93 197 209 458

94 11208 AZRA MOLLA   33 6 31,50 13 2 12,50 15 1 14,75 8 5 6,75 69 14 65,50 335,985 2 94 199 211 460

95 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 29 9 26,75 15 2 14,50 18 4 17,00 9 9 6,75 71 24 65,00 335,093 15 95 201 213 472

96 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 13 17 8,75 10 9 7,75 74 35 65,25 334,978 34 96 203 215 475
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR

97 11167 BEYZA NUR YILDIZ 11Ğ 26 11 23,25 15 4 14,00 19 4 18,00 11 6 9,50 71 25 64,75 334,903 1 97 205 217 478

98 11056 ŞEBNEM ARSLAN 11 29 8 27,00 16 2 15,50 14 5 12,75 11 7 9,25 70 22 64,50 333,650 10 98 207 219 489

99 12167 İREM TURAN 12 28 1 27,75 13 5 11,75 15 5 13,75 12 4 11,00 68 15 64,25 332,868 20 99 209 221 497

100 0 İLTERİŞ KIRKPINAR   33 7 31,25 15 5 13,75 18 8 16,00 6 11 3,25 72 31 64,25 332,103 3 100 211 223 504

101 12069 IRMAK ÖZEL 12A 28 12 25,00 12 8 10,00 21 4 20,00 10 6 8,50 71 30 63,50 330,860 35 101 213 225 515

102 12270 MEHMET POYRAZ HAN 12A 20 5 18,75 13 3 12,25 24 4 23,00 11 8 9,00 68 20 63,00 330,183 36 102 215 227 522

103 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 33 6 31,50 16 4 15,00 11 2 10,50 9 11 6,25 69 23 63,25 329,170 21 103 217 229 533

104 13002 SUDE KAVUT -M 30 7 28,25 13 2 12,50 19 5 17,75 7 10 4,50 69 24 63,00 328,768 16 104 220 233 543

105 13122 DEMİRHAN KAYA -M 29 11 26,25 14 4 13,00 19 4 18,00 8 10 5,50 70 29 62,75 328,313 17 105 222 235 547

106 12093 VESİLE DİZMAN 12A 33 5 31,75 11 3 10,25 13 3 12,25 10 6 8,50 67 17 62,75 327,718 37 106 224 237 552

107 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 27 11 24,25 17 2 16,50 14 7 12,25 11 7 9,25 69 27 62,25 327,213 38 107 226 239 556

108 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 29 8 27,00 17 2 16,50 13 9 10,75 9 5 7,75 68 24 62,00 326,040 18 108 228 241 575

109 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 31 3 30,25 14 3 13,25 12 2 11,50 8 4 7,00 65 12 62,00 325,588 22 109 230 243 579

110 11013 MERVE SİMLA KAVUKÇU11 33 6 31,50 15 2 14,50 13 5 11,75 7 11 4,25 68 24 62,00 325,315 11 110 232 245 585

111 13137 İSMAİL BULUT -M 29 11 26,25 12 5 10,75 23 9 20,75 7 12 4,00 71 37 61,75 325,233 19 111 234 247 588

112 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 28 8 26,00 15 4 14,00 17 2 16,50 7 8 5,00 67 22 61,50 324,550 20 112 236 249 604

113 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 25 9 22,75 13 2 12,50 15 3 14,25 13 5 11,75 66 19 61,25 324,488 8 113 238 251 607

114 11041 ÖMER SALİH KOCA 11 33 7 31,25 18 2 17,50 14 4 13,00 65 13 61,75 324,423 12 114 240 253 609

115 12174 KAAN KARAKUZU 12 31 9 28,75 14 3 13,25 14 4 13,00 8 8 6,00 67 24 61,00 322,723 23 115 242 255 633

116 12150 HATİCE ATASOY 12 27 10 24,50 13 5 11,75 17 2 16,50 10 8 8,00 67 25 60,75 322,600 24 116 244 257 637

117 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 27 8 25,00 15 1 14,75 14 4 13,00 9 4 8,00 65 17 60,75 322,535 25 117 247 261 642

118 13162 MERT ÇOBAN -M 33 4 32,00 17 3 16,25 5 2 4,50 10 7 8,25 65 16 61,00 322,390 21 118 249 263 648

119 11163 EMİRHAN ATILMIŞ   27 13 23,75 13 7 11,25 20 8 18,00 10 10 7,50 70 38 60,50 321,923 4 119 251 265 654

120 12070 RANA ŞANLI 12 31 5 29,75 11 4 10,00 18 6 16,50 7 10 4,50 67 25 60,75 321,778 26 120 253 267 659

121 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 27 13 23,75 17 3 16,25 21 12 18,00 6 14 2,50 71 42 60,50 321,723 22 121 255 269 662

122 0 ŞEVVAL SARA 11 29 7 27,25 11 4 10,00 17 11 14,25 11 8 9,00 68 30 60,50 321,528 13 122 258 273 666

123 12134 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 32 7 30,25 18 2 17,50 14 10 11,50 5 15 1,25 69 34 60,50 320,828 39 123 261 277 690

124 12295 EMREHAN KORUK 12A 28 9 25,75 15 3 14,25 17 7 15,25 7 8 5,00 67 27 60,25 320,808 40 124 263 279 692

125 12152 MELİH GEZER 12A 34 4 33,00 11 4 10,00 15 2 14,50 5 8 3,00 65 18 60,50 320,540 41 125 265 281 697

126 13102 BERİVAN AÇAR -M 31 8 29,00 14 3 13,25 14 1 13,75 7 11 4,25 66 23 60,25 320,355 23 126 267 283 702

127 12033 DEFNE ERDEMGİL 12A 32 6 30,50 14 1 13,75 8 2 7,50 10 7 8,25 64 16 60,00 319,565 42 127 269 285 712

128 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 32 4 31,00 17 1 16,75 9 4 8,00 5 4 4,00 63 13 59,75 318,575 24 128 274 293 731

129 16005 NUR SUNKUR 12 28 8 26,00 16 2 15,50 14 7 12,25 8 9 5,75 66 26 59,50 318,540 27 129 276 295 733

130 13116 UĞURCAN NAZLI -M 31 6 29,50 16 4 15,00 15 9 12,75 5 12 2,00 67 31 59,25 317,180 25 130 278 297 754

131 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 29 7 27,25 11 4 10,00 16 2 15,50 8 7 6,25 64 20 59,00 316,888 26 131 280 299 763

132 12151 AYBERK ŞAM 12 21 9 18,75 17 2 16,50 23 11 20,25 6 12 3,00 67 34 58,50 316,353 28 132 282 301 771

133 12170 ZEHRA ZAMAN 12 33 7 31,25 15 4 14,00 10 3 9,25 6 7 4,25 64 21 58,75 315,533 29 133 285 305 786

134 11046 CELAL SERDAR 11A 24 15 20,25 15 2 14,50 14 1 13,75 11 7 9,25 64 25 57,75 314,143 2 134 287 307 822

135 0 ZEHRA YILMAZER 11 31 4 30,00 12 2 11,50 16 4 15,00 3 5 1,75 62 15 58,25 314,085 14 135 289 309 825

136 16002 DOĞA ÖZ 12A 29 4 28,00 15 2 14,50 14 4 13,00 4 6 2,50 62 16 58,00 313,620 43 136 291 311 830

137 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 28 10 25,50 15 4 14,00 10 6 8,50 11 5 9,75 64 25 57,75 313,480 44 137 293 313 832

138 13038 GÜLSÜM KESKE -M 30 3 29,25 9 4 8,00 16 4 15,00 8 10 5,50 63 21 57,75 312,823 27 138 295 315 852

139 21 YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 27 9 24,75 18 2 17,50 13 4 12,00 6 11 3,25 64 26 57,50 312,563 15 139 298 319 862

140 12204 RANA ATLI 12 32 8 30,00 12 8 10,00 9 2 8,50 11 8 9,00 64 26 57,50 312,110 30 140 300 321 872

141 0 AYŞEGÜL TAY 11 31 5 29,75 15 3 14,25 15 9 12,75 3 9 0,75 64 26 57,50 311,813 16 141 302 323 882

142 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 27 8 25,00 14 4 13,00 15 9 12,75 8 7 6,25 64 28 57,00 311,140 28 142 304 325 895

143 11005 BATIN CAN 11 32 7 30,25 16 2 15,50 12 18 7,50 6 8 4,00 66 35 57,25 311,123 17 143 306 327 898

144 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 32 7 30,25 16 3 15,25 2 0 2,00 11 7 9,25 61 17 56,75 309,823 31 144 308 329 918
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR

145 12090 HAMZA DOĞRU 12 32 8 30,00 13 3 12,25 10 4 9,00 8 10 5,50 63 25 56,75 309,705 32 145 310 331 921

146 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 9 25,75 14 5 12,75 16 11 13,25 7 9 4,75 65 34 56,50 309,473 33 146 312 333 926

147 13180 ARDAZANYAR GÜLTEKİN-M 25 7 23,25 18 1 17,75 10 1 9,75 8 10 5,50 61 19 56,25 309,073 29 147 314 335 932

148 11033 MELİS SOLAK 11 27 9 24,75 15 3 14,25 16 9 13,75 5 6 3,50 63 27 56,25 308,798 18 148 316 337 941

149 13168 SUDE ŞEŞEN -M 32 7 30,25 15 4 14,00 10 3 9,25 5 9 2,75 62 23 56,25 308,053 30 149 320 343 958

150 0 YAĞIZ EFE SERBEST 11 29 9 26,75 17 1 16,75 2 0 2,00 12 7 10,25 60 17 55,75 307,298 19 150 322 345 975

151 12083 ARDA AŞICI 12A 25 14 21,50 15 4 14,00 14 6 12,50 9 6 7,50 63 30 55,50 307,115 45 151 324 347 980

152 11022 İREM ÇELİK 11A 28 10 25,50 12 3 11,25 12 7 10,25 10 6 8,50 62 26 55,50 306,635 3 152 327 351 996

153 13124 RIZA CAN * DIN -MA 33 6 31,50 16 3 15,25 8 1 7,75 4 11 1,25 61 21 55,75 306,320 9 153 329 353 1006

154 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12Ü 29 10 26,50 17 3 16,25 14 12 11,00 5 13 1,75 65 38 55,50 306,235 1 154 331 355 1009

155 0 ELİF ÇARIKÇI 11A 30 7 28,25 12 4 11,00 10 1 9,75 7 2 6,50 59 14 55,50 306,198 4 155 333 357 1011

156 13066 HASAN ARDA UZUN -M 27 11 24,25 14 5 12,75 11 1 10,75 9 6 7,50 61 23 55,25 306,003 31 156 335 359 1019

157 11066 EREN BAĞRIYANI K 11A 26 8 24,00 17 2 16,50 15 1 14,75 58 11 55,25 305,735 5 157 338 363 1024

158 12164 KERİME KAHRAMAN 12 32 8 30,00 14 2 13,50 6 5 4,75 9 8 7,00 61 23 55,25 305,235 34 158 340 365 1037

159 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 26 10 23,50 12 7 10,25 19 10 16,50 7 9 4,75 64 36 55,00 305,235 46 158 340 365 1037

160 12330 ONUR TUNÇ 12 31 6 29,50 14 4 13,00 12 7 10,25 5 10 2,50 62 27 55,25 305,120 35 160 344 369 1043

161 11091 M TAHA KARAKÖSE 11 27 9 24,75 13 2 12,50 14 2 13,50 5 4 4,00 59 17 54,75 304,288 20 161 346 371 1057

162 16008 KADİR BAYKAL 12 19 11 16,25 12 6 10,50 22 5 20,75 8 5 6,75 61 27 54,25 303,993 36 162 348 373 1065

163 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 29 7 27,25 12 5 10,75 14 3 13,25 4 2 3,50 59 17 54,75 303,943 1 163 350 375 1067

164 58 ESRA NUR TURK 11 30 10 27,50 14 4 13,00 10 6 8,50 6 3 5,25 60 23 54,25 302,470 21 164 353 379 1091

165 16006 SENA DOĞAN -M 25 13 21,75 15 1 14,75 17 8 15,00 4 6 2,50 61 28 54,00 302,353 32 165 355 381 1096

166 1 ZEYNEP BOZ 11 34 4 33,00 2 3 1,25 22 5 20,75 0 2 -0,50 58 14 54,50 302,280 22 166 357 383 1100

167 0 ZEYNEP AKAR 11 27 11 24,25 11 2 10,50 15 5 13,75 7 6 5,50 60 24 54,00 302,148 23 167 359 385 1105

168 13016 HALİL EROL -M 23 11 20,25 14 4 13,00 17 5 15,75 7 9 4,75 61 29 53,75 301,883 33 168 362 389 1116

169 0 SEMİH SAKCI 11 24 13 20,75 15 5 13,75 15 7 13,25 8 8 6,00 62 33 53,75 301,868 24 169 364 391 1118

170 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 30 8 28,00 14 2 13,50 13 2 12,50 2 8 0,00 59 20 54,00 301,440 34 170 367 395 1126

171 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 25 10 22,50 15 4 14,00 13 8 11,00 8 8 6,00 61 30 53,50 300,885 10 171 369 397 1144

172 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 32 7 30,25 16 3 15,25 6 5 4,75 6 10 3,50 60 25 53,75 300,533 47 172 371 399 1156

173 13046 NADİR TÜRETKEN -M 27 7 25,25 11 7 9,25 18 8 16,00 5 8 3,00 61 30 53,50 300,408 35 173 373 401 1161

174 12272 ARDA DEMİR 12A 28 7 26,25 13 2 12,50 13 6 11,50 5 7 3,25 59 22 53,50 300,288 48 174 375 403 1167

175 12230 MERYEM GÜLCAN 12A 33 7 31,25 6 1 5,75 14 1 13,75 3 1 2,75 56 10 53,50 299,618 49 175 377 405 1185

176 12081 ARDA ERGİN 12A 31 8 29,00 16 1 15,75 7 3 6,25 3 3 2,25 57 15 53,25 299,135 50 176 379 407 1194

177 12196 NİSANUR YÜYEN 12 28 6 26,50 8 3 7,25 14 3 13,25 7 4 6,00 57 16 53,00 298,855 37 177 381 409 1204

178 12158 HİLAL ALTAN 12 27 12 24,00 12 4 11,00 11 7 9,25 10 6 8,50 60 29 52,75 298,525 38 178 384 413 1217

179 11047 ALMİNA KURT 11A 32 8 30,00 15 3 14,25 9 9 6,75 5 12 2,00 61 32 53,00 298,240 6 179 386 415 1228

180 12237 ENES ARICI 12 25 13 21,75 16 4 15,00 14 4 13,00 5 11 2,25 60 32 52,00 296,303 39 180 388 417 1279

181 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 28 11 25,25 13 4 12,00 12 9 9,75 7 8 5,00 60 32 52,00 295,958 51 181 390 419 1290

182 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-M 27 10 24,50 11 7 9,25 16 4 15,00 5 9 2,75 59 30 51,50 294,455 36 182 394 425 1338

183 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 23 14 19,50 17 3 16,25 13 5 11,75 7 13 3,75 60 35 51,25 294,390 52 183 396 427 1343

184 12043 SUDE DEMİRHAN 12 23 12 20,00 4 1 3,75 19 1 18,75 9 2 8,50 55 16 51,00 293,760 40 184 399 431 1362

185 13031 ARDA TERZİ -M 26 12 23,00 16 3 15,25 13 13 9,75 6 12 3,00 61 40 51,00 293,150 37 185 401 433 1381

186 12301 ARDA *ILDIRIM 12A 28 6 26,50 11 5 9,75 13 3 12,25 4 7 2,25 56 21 50,75 291,910 53 186 405 439 1423

187 12171 NİSA SERT 12 28 10 25,50 13 2 12,50 10 6 8,50 6 8 4,00 57 26 50,50 291,355 41 187 407 441 1445

188 12110 BERKE GÜLÜLSEVEN 12 25 13 21,75 15 4 14,00 7 3 6,25 10 7 8,25 57 27 50,25 291,258 42 188 409 443 1451

189 11040 CEYLİN İKRA SEZEN 11 31 7 29,25 12 2 11,50 9 6 7,50 5 11 2,25 57 26 50,50 290,798 25 189 411 445 1472

190 12267 EMENTE DOLGUN 12 32 6 30,50 10 4 9,00 10 4 9,00 3 4 2,00 55 18 50,50 290,625 43 190 414 449 1477

191 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 28 6 26,50 13 4 12,00 7 1 6,75 6 5 4,75 54 16 50,00 289,745 44 191 417 453 1509

192 11057 NİL SU GEDİKLİ 11 32 7 30,25 10 3 9,25 11 5 9,75 4 13 0,75 57 28 50,00 289,098 26 192 419 455 1536
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR

193 12173 IRMAK KORKMAZ 12 29 8 27,00 9 1 8,75 12 2 11,50 4 6 2,50 54 17 49,75 288,835 45 193 422 459 1551

194 12182 MİRZA EKİM 12 26 9 23,75 12 6 10,50 11 6 9,50 7 5 5,75 56 26 49,50 288,633 46 194 424 461 1562

195 16003 NEHİR ZEYREK 12 31 6 29,50 12 2 11,50 7 4 6,00 5 9 2,75 55 21 49,75 288,520 47 195 426 463 1565

196 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 24 12 21,00 15 4 14,00 11 2 10,50 6 9 3,75 56 27 49,25 288,155 48 196 428 465 1577

197 12234 ENES SELEK 12A 26 9 23,75 13 6 11,50 9 4 8,00 7 4 6,00 55 23 49,25 287,888 54 197 430 467 1584

198 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 28 7 26,25 17 2 16,50 7 5 5,75 2 5 0,75 54 19 49,25 287,353 11 198 433 471 1602

199 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 29 10 26,50 13 4 12,00 9 3 8,25 4 7 2,25 55 24 49,00 286,625 49 199 437 477 1644

200 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 21 11 18,25 16 2 15,50 9 6 7,50 9 7 7,25 55 26 48,50 286,388 55 200 440 481 1660

201 11132 BELİNAY DALGİZ 11 28 9 25,75 11 1 10,75 9 6 7,50 7 9 4,75 55 25 48,75 286,068 27 201 443 485 1678

202 11006 ALPER ARSLAN 11 25 11 22,25 15 5 13,75 9 8 7,00 8 12 5,00 57 36 48,00 284,268 28 202 447 491 1746

203 11069 AYBİKE GÜNEŞ 11 30 6 28,50 5 1 4,75 14 2 13,50 2 2 1,50 51 11 48,25 284,070 29 203 449 493 1755

204 13009 EMİN PALA -M 21 11 18,25 15 3 14,25 17 7 15,25 3 12 0,00 56 33 47,75 283,833 38 204 451 495 1764

205 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 26 11 23,25 16 2 15,50 7 2 6,50 4 6 2,50 53 21 47,75 283,283 56 205 453 497 1775

206 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 27 9 24,75 17 2 16,50 7 8 5,00 4 10 1,50 55 29 47,75 283,048 12 206 455 499 1780

207 12368 GÜL BİREKOL 12 26 12 23,00 9 5 7,75 12 3 11,25 7 7 5,25 54 27 47,25 281,915 50 207 457 501 1818

208 0 İREM KIZIL -M 26 14 22,50 14 5 12,75 10 5 8,75 5 7 3,25 55 31 47,25 281,900 39 208 459 503 1821

209 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 25 12 22,00 13 5 11,75 9 9 6,75 9 10 6,50 56 36 47,00 281,340 51 209 462 507 1841

210 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 26 9 23,75 17 2 16,50 3 1 2,75 7 12 4,00 53 24 47,00 281,013 57 210 464 509 1853

211 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 26 7 24,25 11 6 9,50 13 5 11,75 3 6 1,50 53 24 47,00 280,848 52 211 466 511 1863

212 12268 CEREN MALTA 12A 24 14 20,50 14 5 12,75 13 4 12,00 4 10 1,50 55 33 46,75 280,580 58 212 468 513 1871

213 13015 SEMİH KURNAZ -M 29 6 27,50 14 3 13,25 6 0 6,00 2 7 0,25 51 16 47,00 280,375 40 213 470 515 1879

214 12240 BEGÜM SAROHAN 12 26 8 24,00 13 3 12,25 10 6 8,50 3 4 2,00 52 21 46,75 280,145 53 214 473 519 1890

215 13125 BUSE YAŞAR -M 28 7 26,25 10 3 9,25 9 1 8,75 5 10 2,50 52 21 46,75 279,873 41 215 475 521 1906

216 13132 METE SEVER -M 23 12 20,00 15 4 14,00 13 1 12,75 1 5 -0,25 52 22 46,50 279,820 42 216 477 523 1910

217 12013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 24 14 20,50 11 6 9,50 12 3 11,25 7 8 5,00 54 31 46,25 279,210 59 217 480 527 1940

218 84714 AHMET ARSLAN 12 22 7 20,25 15 1 14,75 11 5 9,75 2 2 1,50 50 15 46,25 279,103 54 218 482 529 1946

219 12063 SARP SÜTUNÇ 12 25 7 23,25 16 2 15,50 10 5 8,75 0 6 -1,50 51 20 46,00 277,838 55 219 487 537 2007

220 12321 UMUT YILMAZ 12 26 8 24,00 18 2 17,50 5 2 4,50 2 8 0,00 51 20 46,00 277,800 56 220 489 539 2009

221 12008 SAİME ÇAT 12 28 7 26,25 11 5 9,75 7 2 6,50 5 6 3,50 51 20 46,00 277,648 57 221 491 541 2013

222 13090 AHMET SAİT -M 27 11 24,25 15 4 14,00 7 2 6,50 4 12 1,00 53 29 45,75 277,053 43 222 495 547 2040

223 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 23 12 20,00 16 3 15,25 8 3 7,25 5 8 3,00 52 26 45,50 276,930 44 223 498 551 2049

224 13040 İREM ŞAKAR -M 30 5 28,75 8 6 6,50 7 5 5,75 7 9 4,75 52 25 45,75 276,618 45 224 500 553 2060

225 13025 ZAFER TAN -M 20 17 15,75 14 5 12,75 12 9 9,75 9 9 6,75 55 40 45,00 276,123 46 225 503 557 2078

226 12147 RAVZANUR AYTUN 12 26 10 23,50 11 5 9,75 11 4 10,00 2 0 2,00 50 19 45,25 275,680 58 226 505 559 2097

227 11171 DİCLE DENİZ AKMADEN11 32 8 30,00 13 6 11,50 4 1 3,75 49 15 45,25 274,755 30 227 508 563 2128

228 12046 ORÇUN TOMBAK 12 25 12 22,00 9 8 7,00 14 4 13,00 5 9 2,75 53 33 44,75 274,395 59 228 511 567 2141

229 11154 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 11 27 9 24,75 13 6 11,50 8 8 6,00 5 10 2,50 53 33 44,75 274,028 31 229 513 569 2158

230 12178 FATMA KARABATAK 12 26 7 24,25 10 3 9,25 8 3 7,25 4 1 3,75 48 14 44,50 273,388 60 230 517 575 2183

231 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 26 10 23,50 14 3 13,25 7 2 6,50 3 7 1,25 50 22 44,50 273,385 60 231 519 577 2185

232 11134 BELİNAY DAĞLI 11B 21 8 19,00 14 2 13,50 8 3 7,25 6 8 4,00 49 21 43,75 271,815 3 232 521 579 2246

233 11048 BERRA ELVERİŞLİ 11A 22 5 20,75 16 4 15,00 7 13 3,75 6 7 4,25 51 29 43,75 271,598 7 233 523 581 2253

234 12342 FURKAN METE 12 29 7 27,25 15 2 14,50 4 8 2,00 48 17 43,75 270,663 61 234 526 585 2285

235 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 27 8 25,00 14 4 13,00 1 0 1,00 6 6 4,50 48 18 43,50 270,300 62 235 528 587 2298

236 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 24 13 20,75 13 5 11,75 12 9 9,75 3 8 1,00 52 35 43,25 269,958 61 236 531 591 2313

237 12248 K* APÇIOĞLU 12 22 17 17,75 16 3 15,25 7 8 5,00 6 4 5,00 51 32 43,00 269,753 63 237 534 595 2325

238 12257 EREN VAROL 12A 21 6 19,50 14 1 13,75 9 1 8,75 3 9 0,75 47 17 42,75 268,600 62 238 541 607 2379

239 12077 MERYEM YENAL 12 25 13 21,75 10 7 8,25 10 4 9,00 6 9 3,75 51 33 42,75 268,428 64 239 543 609 2385

240 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 22 17 17,75 11 5 9,75 7 8 5,00 11 5 9,75 51 35 42,25 267,678 65 240 546 613 2424
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR

241 13037 FATMA NUR İÇYER -M 27 4 26,00 9 3 8,25 6 4 5,00 5 7 3,25 47 18 42,50 267,100 47 241 548 615 2450

242 12327 NİMET AKAY 12 24 13 20,75 13 6 11,50 8 4 7,00 5 10 2,50 50 33 41,75 265,488 66 242 550 617 2521

243 12051 RÜMEYSA TETİK 12 25 8 23,00 9 2 8,50 5 1 4,75 6 2 5,50 45 13 41,75 265,315 67 243 553 621 2529

244 12316 İZGİ ADA BOZDAĞ 12 28 11 25,25 11 6 9,50 8 6 6,50 3 10 0,50 50 33 41,75 264,823 68 244 556 625 2554

245 11003 HAYRÜNNİSA GÖK 11A 25 12 22,00 12 5 10,75 7 3 6,25 5 10 2,50 49 30 41,50 264,570 8 245 558 627 2570

246 13109 SEDEF İLTER -M 20 12 17,00 10 7 8,25 17 8 15,00 3 8 1,00 50 35 41,25 264,405 48 246 561 631 2580

247 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 28 6 26,50 14 3 13,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 10 41,50 263,875 49 247 564 635 2607

248 13131 İNANÇ SEMİZ -M 23 9 20,75 10 3 9,25 10 6 8,50 3 2 2,50 46 20 41,00 263,223 50 248 566 637 2635

249 13152 EFE UÇAR -M 20 9 17,75 14 6 12,50 10 4 9,00 4 10 1,50 48 29 40,75 262,818 51 249 568 639 2660

250 12326 BELİNAY BARLIK 12A 24 13 20,75 13 7 11,25 10 6 8,50 3 11 0,25 50 37 40,75 262,378 63 250 570 641 2674

251 12143 SUDE CİRMAN 12 30 6 28,50 8 2 7,50 5 6 3,50 2 3 1,25 45 17 40,75 261,410 69 251 573 645 2715

252 12040 METEHAN TAŞKIN 12 27 11 24,25 14 3 13,25 5 8 3,00 2 9 -0,25 48 31 40,25 260,393 70 252 575 647 2750

253 11080 ADA DAŞ 11C 28 9 25,75 12 5 10,75 6 9 3,75 46 23 40,25 260,358 1 253 577 649 2755

254 0 UFUK İHS AN KUMRU -M 20 11 17,25 14 3 13,25 7 2 6,50 3 1 2,75 44 17 39,75 259,913 52 254 580 653 2777

255 11213 KEMAL MELİK ASLAY 11 23 14 19,50 15 4 14,00 7 5 5,75 2 6 0,50 47 29 39,75 259,530 32 255 583 657 2797

256 12415 BİLGE TAŞKIN 12 24 14 20,50 13 5 11,75 8 5 6,75 4 13 0,75 49 37 39,75 259,410 71 256 585 659 2804

257 11002 CEREN DEDEOĞLU 11 25 8 23,00 12 5 10,75 9 14 5,50 3 10 0,50 49 37 39,75 259,075 33 257 587 661 2819

258 13072 ALEYNA AYGÜN -M 24 13 20,75 11 5 9,75 8 0 8,00 1 0 1,00 44 18 39,50 258,633 53 258 589 663 2840

259 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 25 10 22,50 10 7 8,25 7 5 5,75 4 4 3,00 46 26 39,50 258,485 72 259 592 667 2850

260 11164 CEYLİN NAZ OLUÇAY 11 19 1 18,75 6 1 5,75 13 3 12,25 4 6 2,50 42 11 39,25 258,198 34 260 594 669 2863

261 12139 ZAFER KARAAĞAÇ 12 26 6 24,50 12 1 11,75 4 4 3,00 1 3 0,25 43 14 39,50 258,115 73 261 596 671 2866

262 11045 TUĞRUL EREN 11 18 14 14,50 13 3 12,25 10 6 8,50 5 5 3,75 46 28 39,00 258,045 35 262 598 673 2872

263 11214 NURSEL KILIÇ 11 20 14 16,50 12 7 10,25 10 5 8,75 6 10 3,50 48 36 39,00 257,775 36 263 600 675 2889

264 13045 BURCU EREN -M 27 9 24,75 11 5 9,75 8 2 7,50 0 12 -3,00 46 28 39,00 256,443 54 264 603 679 2941

265 11142 ONUR ÇALIŞKAN 11 28 6 26,50 4 2 3,50 7 2 6,50 5 10 2,50 44 20 39,00 256,435 37 265 605 681 2943

266 12229 TALHA GÜRCAN 12 22 11 19,25 14 5 12,75 10 6 8,50 1 12 -2,00 47 34 38,50 255,688 74 266 608 685 2989

267 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 23 13 19,75 12 6 10,50 11 5 9,75 1 10 -1,50 47 34 38,50 255,643 1 267 610 687 2991

268 11156 BERK ŞANOLAN 11B 24 6 22,50 9 4 8,00 10 8 8,00 43 18 38,50 255,345 4 268 613 691 3010

269 136 ERDEM EGE ÖZÇELTİK 12 16 11 13,25 15 2 14,50 10 3 9,25 2 4 1,00 43 20 38,00 255,078 75 269 616 695 3021

270 12185 NEHİR YÜCE 12 22 10 19,50 13 2 12,50 8 4 7,00 1 7 -0,75 44 23 38,25 254,950 76 270 618 697 3027

271 17015 EMİR -M 18 8 16,00 13 5 11,75 11 3 10,25 42 16 38,00 254,680 55 271 620 699 3042

272 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 21 10 18,50 10 6 8,50 9 5 7,75 5 8 3,00 45 29 37,75 253,720 13 272 624 705 3085

273 0 ZEYNEP ŞE 12 20 17 15,75 16 4 15,00 8 5 6,75 44 26 37,50 253,473 77 273 626 707 3092

274 11038 EDANUR TAŞDEMİR 11 24 12 21,00 15 5 13,75 7 4 6,00 1 16 -3,00 47 37 37,75 253,155 38 274 629 711 3109

275 13082 ARDA ÜNLÜ -M 20 11 17,25 13 4 12,00 13 11 10,25 0 9 -2,25 46 35 37,25 252,163 56 275 634 719 3151

276 11024 CEYLİNNAZ YILMAZ 11A 25 6 23,50 8 2 7,50 5 1 4,75 2 2 1,50 40 11 37,25 251,500 9 276 639 727 3185

277 12324 İREM AKAR 12A 24 10 21,50 12 4 11,00 6 10 3,50 3 8 1,00 45 32 37,00 250,985 64 277 641 729 3201

278 12172 SİMGE KARABULUT 12 27 8 25,00 8 1 7,75 4 4 3,00 3 8 1,00 42 21 36,75 249,775 78 278 645 735 3252

279 12067 HASAN TURSUN 12 23 15 19,25 11 6 9,50 8 5 6,75 1 0 1,00 43 26 36,50 249,768 79 279 647 737 3254

280 12117 EMİNE EKİNCİ 12 24 16 20,00 9 4 8,00 9 3 8,25 1 3 0,25 43 26 36,50 249,640 80 280 649 739 3265

281 11160 EMİR YALÇIN 11 28 9 25,75 6 1 5,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 40 14 36,50 248,873 39 281 653 745 3300

282 13018 CEREN YÜCEL -M 24 11 21,25 12 3 11,25 4 1 3,75 40 15 36,25 248,713 57 282 655 747 3305

283 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 20 14 16,50 15 4 14,00 7 4 6,00 2 10 -0,50 44 32 36,00 248,555 81 283 657 749 3312

284 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 27 11 24,25 10 6 8,50 3 0 3,00 2 6 0,50 42 23 36,25 248,343 82 284 659 751 3323

285 11177 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER11 19 10 16,50 9 1 8,75 11 7 9,25 2 3 1,25 41 21 35,75 247,870 40 285 661 753 3351

286 0 ATAKAN ATES 11B 21 17 16,75 12 8 10,00 9 6 7,50 2 4 1,00 44 35 35,25 246,318 5 286 665 759 3420

287 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 23 13 19,75 14 3 13,25 3 3 2,25 1 4 0,00 41 23 35,25 245,888 1 287 668 763 3436

288 11078 BEGÜM OK   22 5 20,75 7 5 5,75 10 6 8,50 2 7 0,25 41 23 35,25 245,768 5 288 670 765 3440
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR

289 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 22 3 21,25 12 3 11,25 4 5 2,75 1 4 0,00 39 15 35,25 245,693 83 289 672 767 3445

290 12208 KADİR GÜMÜŞDERE 12 21 10 18,50 11 4 10,00 7 4 6,00 1 2 0,50 40 20 35,00 245,315 84 290 674 769 3458

291 18004 NEHİR GÖKCEN 11 29 9 26,75 10 6 8,50 39 15 35,25 244,978 41 291 676 771 3474

292 12115 NUR TÜRK 12 20 13 16,75 9 7 7,25 13 9 10,75 2 8 0,00 44 37 34,75 244,768 85 292 678 773 3482

293 11073 BEYZA ECE BİNGÖL 11A 14 6 12,50 12 3 11,25 10 6 8,50 4 7 2,25 40 22 34,50 244,655 10 293 680 775 3488

294 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 11 18 11 15,25 12 4 11,00 7 4 6,00 4 7 2,25 41 26 34,50 244,298 42 294 682 777 3501

295 12284 AHMET Ç BAN 12A 23 11 20,25 13 5 11,75 4 3 3,25 1 7 -0,75 41 26 34,50 243,528 65 295 684 779 3525

296 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 22 13 18,75 6 6 4,50 9 6 7,50 6 10 3,50 43 35 34,25 243,138 86 296 686 781 3540

297 17004 BAGER IŞIK -MA 13 3 12,25 13 3 12,25 8 2 7,50 4 9 1,75 38 17 33,75 242,403 14 297 690 787 3565

298 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 20 7 18,25 10 2 9,50 6 3 5,25 2 4 1,00 38 16 34,00 242,348 87 298 692 789 3568

299 12169 S CEYLİN URLU 12 20 7 18,25 8 1 7,75 8 7 6,25 2 2 1,50 38 17 33,75 241,613 88 299 695 793 3599

300 11017 ZEYNEP AKTEPE 11A 19 16 15,00 12 2 11,50 11 22 5,50 5 14 1,50 47 54 33,50 241,280 11 300 697 795 3609

301 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 15 3 14,25 14 2 13,50 7 6 5,50 36 11 33,25 240,783 89 301 700 799 3633

302 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK 12A 18 15 14,25 11 3 10,25 8 12 5,00 5 6 3,50 42 36 33,00 239,948 66 302 702 801 3661

303 0 EREN DEMİRDİZEN 11 17 5 15,75 12 6 10,50 8 6 6,50 1 3 0,25 38 20 33,00 239,623 43 303 704 803 3673

304 0 EMİR ALİ ÜRAL 11 20 12 17,00 12 5 10,75 7 1 6,75 0 6 -1,50 39 24 33,00 239,390 44 304 706 805 3681

305 12128 DOĞAÇ M* İ 12A 16 6 14,50 12 1 11,75 9 1 8,75 0 9 -2,25 37 17 32,75 238,930 67 305 708 807 3701

306 13096 AVŞİN ÇAKAN -ME 20 12 17,00 6 6 4,50 12 8 10,00 3 8 1,00 41 34 32,50 237,980 1 306 711 811 3742

307 12210 MUHAMMED ENES BAKICI12 9 30 1,50 11 7 9,25 15 5 13,75 9 7 7,25 44 49 31,75 237,980 90 306 711 811 3742

308 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 2 2 1,50 14 5 12,75 16 11 13,25 6 7 4,25 38 25 31,75 237,860 91 308 715 815 3749

309 12064 HATİCE OKYAY 12 16 14 12,50 12 6 10,50 6 7 4,25 6 7 4,25 40 34 31,50 235,675 92 309 720 823 3822

310 11083 SUDE EYİDO AN 11 19 5 17,75 8 3 7,25 6 3 5,25 3 6 1,50 36 17 31,75 235,638 45 310 722 825 3825

311 12233 EDHEM GÖRAL 12 19 17 14,75 13 6 11,50 5 4 4,00 4 11 1,25 41 38 31,50 235,263 93 311 725 829 3835

312 11200 CEYLİN ÇAKMAK 11A 22 13 18,75 12 6 10,50 5 8 3,00 2 11 -0,75 41 38 31,50 234,663 12 312 727 831 3849

313 12270 SEÇİL KÖKLÜGÜLSEVEN12A 11 25 4,75 14 5 12,75 14 23 8,25 7 8 5,00 46 61 30,75 234,448 68 313 729 833 3858

314 12394 ERCAN VAROL 12D 20 20 15,00 15 5 13,75 5 10 2,50 4 16 0,00 44 51 31,25 234,425 2 314 731 835 3860

315 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 16 9 13,75 13 4 12,00 2 2 1,50 5 5 3,75 36 20 31,00 233,983 94 315 733 837 3867

316 0 YAĞIZ AYDIN 12 16 14 12,50 16 4 15,00 5 4 4,00 2 10 -0,50 39 32 31,00 233,975 95 316 735 839 3869

317 11131 BEYZANURAĞIR 11 24 15 20,25 10 9 7,75 1 6 -0,50 5 5 3,75 40 35 31,25 233,893 46 317 737 841 3873

318 12421 ESAT SONGUR 12 22 9 19,75 11 2 10,50 1 2 0,50 34 13 30,75 232,318 96 318 739 843 3927

319 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 14 6 12,50 15 8 13,00 7 11 4,25 36 25 29,75 232,015 69 319 742 847 3940

320 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 18 10 15,50 6 0 6,00 11 5 9,75 0 4 -1,00 35 19 30,25 231,300 58 320 744 849 3964

321 13150 RABİA TURAN -M 22 13 18,75 9 2 8,50 5 6 3,50 1 7 -0,75 37 28 30,00 230,133 59 321 747 853 3996

322 12403 AYŞE AYDIN 12 14 3 13,25 10 5 8,75 4 2 3,50 5 4 4,00 33 14 29,50 229,528 97 322 749 855 4009

323 13057 İSMAİL ERGÜL -M 13 8 11,00 11 2 10,50 10 9 7,75 34 19 29,25 228,905 60 323 753 861 4032

324 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 26 10 23,50 6 2 5,50 3 9 0,75 35 21 29,75 228,820 98 324 755 863 4037

325 11106 AZRA EYLÜL ERDEM 11 13 11 10,25 13 3 12,25 9 12 6,00 3 11 0,25 38 37 28,75 227,503 47 325 758 867 4083

326 13181 MUSTAFA TURAN -M 20 13 16,75 9 2 8,50 4 1 3,75 33 16 29,00 227,403 61 326 760 869 4089

327 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 17 8 15,00 8 0 8,00 4 7 2,25 4 2 3,50 33 17 28,75 227,015 62 327 762 871 4098

328 12195 SUDENAZ YUMUK 12 16 4 15,00 5 1 4,75 10 3 9,25 1 6 -0,50 32 14 28,50 226,100 99 328 765 875 4117

329 12328 RABİA SILA AYRILMAZ 12 24 7 22,25 7 3 6,25 1 0 1,00 1 8 -1,00 33 18 28,50 225,138 100 329 768 879 4146

330 12400 DAMLA CANLI 12 14 9 11,75 13 3 12,25 5 8 3,00 4 13 0,75 36 33 27,75 224,308 101 330 771 883 4168

331 11150 FATMA TÜRKAN 11A 21 9 18,75 9 5 7,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 33 21 27,75 223,358 13 331 774 887 4193

332 11151 ÖMER FARUK SÜMER 11 10 2 9,50 13 2 12,50 3 2 2,50 3 2 2,50 29 8 27,00 222,405 48 332 776 889 4222

333 12420 AYTEN UZUN 12 23 9 20,75 8 8 6,00 2 6 0,50 33 23 27,25 221,618 102 333 781 897 4244

334 0 ECEM ERKİL   18 5 16,75 12 7 10,25 30 12 27,00 221,363 6 334 783 899 4250

335 12006 KADİR CAN ÇAM 12 3 1 2,75 13 1 12,75 11 4 10,00 1 1 0,75 28 7 26,25 220,948 103 335 785 901 4260

336 11180 ECE SEKÜ   18 14 14,50 4 2 3,50 3 7 1,25 8 3 7,25 33 26 26,50 220,435 7 336 787 903 4268
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR

337 12338 YAĞMUR ÖZSOYB* 12A 19 10 16,50 7 6 5,50 4 2 3,50 2 6 0,50 32 24 26,00 218,395 70 337 791 909 4311

338 11112 AYŞEGÜL BOZ 11B 14 6 12,50 8 1 7,75 7 8 5,00 1 3 0,25 30 18 25,50 217,395 6 338 793 911 4328

339 11666 SUEDA ER 11 22 13 18,75 8 7 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 21 25,75 217,318 49 339 795 913 4330

340 12377 R OKAY AKCAN 12D 15 6 13,50 7 2 6,50 5 3 4,25 2 4 1,00 29 15 25,25 216,540 3 340 798 917 4350

341 11197 ATA BERK EFE 11 12 14 8,50 12 5 10,75 5 8 3,00 5 9 2,75 34 36 25,00 216,505 50 341 800 919 4353

342 12389 CE EN YETİM 12 12 13 8,75 11 1 10,75 7 9 4,75 3 9 0,75 33 32 25,00 216,393 104 342 802 921 4359

343 11026 TAHA KUTAT ER 11 18 5 16,75 8 3 7,25 3 12 0,00 2 6 0,50 31 26 24,50 213,833 51 343 806 927 4419

344 11152 ARDA ÖZDEMİR 11B 23 12 20,00 2 3 1,25 4 4 3,00 29 19 24,25 212,635 7 344 809 931 4444

345 11117 İRFAN KABAŞ 11A 14 17 9,75 13 4 12,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 30 26 23,50 211,783 14 345 812 935 4466

346 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12A 17 5 15,75 5 2 4,50 5 8 3,00 27 15 23,25 210,288 71 346 814 937 4501

347 11092 EGE KARAPEHLİVAN 11A 11 5 9,75 11 5 9,75 2 2 1,50 3 8 1,00 27 20 22,00 207,213 15 347 818 943 4548

348 11108 CEYLİN İBAR 11 14 16 10,00 11 5 9,75 2 2 1,50 2 6 0,50 29 29 21,75 206,405 52 348 821 947 4562

349 0 GÖKTUĞ YERALTI 11 16 12 13,00 6 6 4,50 7 8 5,00 1 13 -2,25 30 39 20,25 201,375 53 349 826 955 4636

350 13021 HATİCE ÇALGIN -M 15 15 11,25 7 0 7,00 5 2 4,50 0 11 -2,75 27 28 20,00 200,828 63 350 829 959 4646

351 12119 SUDE DİNÇ 12A 13 10 10,50 7 4 6,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 24 17 19,75 200,270 72 351 831 961 4656

352 11135 CEYLİN ALP 11 1 1 0,75 8 0 8,00 12 5 10,75 2 9 -0,25 23 15 19,25 200,028 54 352 833 963 4662

353 13019 MERVE ÇİFÇİ -MZ 17 13 13,75 9 5 7,75 1 11 -1,75 27 29 19,75 199,788 1 353 836 967 4668

354 11023 ŞEVVAL BATTAL 11 12 7 10,25 9 2 8,50 1 7 -0,75 4 10 1,50 26 26 19,50 199,618 55 354 838 969 4673

355 12412 BERAT DEMİRCAN 12 16 20 11,00 9 10 6,50 1 3 0,25 1 1 0,75 27 34 18,50 196,470 105 355 841 973 4707

356 12297 METEHAN SÖYLER 12A 7 6 5,50 8 1 7,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 21 11 18,25 196,370 73 356 843 975 4710

357 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 4 0 4,00 10 3 9,25 6 8 4,00 20 11 17,25 193,735 74 357 848 983 4744

358 12374 MEHMET CÜNEYİT 12A 17 9 14,75 5 6 3,50 0 3 -0,75 22 18 17,50 192,903 75 358 851 987 4751

359 13094 ĞATİCE NAZ GÜNGÖR -MZ 13 12 10,00 10 8 8,00 1 10 -1,50 4 14 0,50 28 44 17,00 192,060 2 359 854 991 4761

360 1535 IRMAK KAHRAMAN 11 13 8 11,00 5 2 4,50 2 3 1,25 1 4 0,00 21 17 16,75 191,155 56 360 856 993 4772

361 11168 REŞİT ACAR 11 10 14 6,50 7 4 6,00 6 9 3,75 3 15 -0,75 26 42 15,50 187,935 57 361 858 995 4816

362 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 14 15 10,25 6 7 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 21 26 14,50 184,478 64 362 864 1005 4849

363 13044 EMRE TOZAN -M 7 10 4,50 6 4 5,00 8 8 6,00 0 7 -1,75 21 29 13,75 182,870 65 363 866 1007 4862

364 12423 İLAYDA SARI 12G 12 17 7,75 4 3 3,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 18 27 11,25 174,918 1 364 871 1015 4920

365 0 12 8 7 6,25 3 1 2,75 11 8 9,00 168,368 106 365 874 1019 4958

366 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 7 3 6,25 7 3 6,25 160,063 76 366 876 1021 4993

367 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 5 9 2,75 0 2 -0,50 5 6 3,50 10 17 5,75 159,008 107 367 878 1023 4998

368 11009 UĞUR ÖZEL 11A 5 1 4,75 1 3 0,25 0 9 -2,25 4 7 2,25 10 20 5,00 156,573 16 368 880 1025 5008

369 11064 OSMAN KOCAGÖBEK 11 3 5 1,75 2 4 1,00 5 9 2,75 150,078 58 369 883 1029 5043

370 11162 EMİR ARSLAN 11 8 17 3,75 4 10 1,50 1 7 -0,75 1 11 -1,75 14 45 2,75 149,748 59 370 885 1031 5047
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 3 370 887 1034 5137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 9,9 21,41 12,2 3,9 11,17 8,2 4,0 7,14 3,3 4,3 2,22 47,5 22,2 41,94 264,610

Okul Ortalaması 25,7 8,5 23,53 12,7 3,4 11,83 12,4 4,9 11,21 6,3 6,6 4,66 57,1 23,4 51,23 293,830

KATILIMLAR
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HIZ VE RENK TYT 3

335,985 8,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  11208
AZRA MOLLA 120 69 14 37 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 94 199 211 460 % 8,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCAEeAb DBDCCCDBBCEDeBEACbCDEBDCCDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız DAEaB   e BEACDAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  CD  d AE E   EE  D     C  DE   C E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız  EAEbD C BacE d e D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

245,768 66,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  11078
BEGÜM OK 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 288 670 765 3440 % 66,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCeBAC  EA  a  CC   E C  A DCeCCCadADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız   b d e   BdDaA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız eDB B aa   A  Ad E D  c CEC  a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız  ba cbb C     e  Ca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 3 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

220,435 83,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  11180
ECE SEKÜ 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 336 787 903 4268 % 83,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBAC  EAcb   eCBBbbbe CAbDCeCde B abBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız          eB  EA e A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız Dbac  e     b    d    BDe               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EA  D C a  A  bA CcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 5 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

221,363 82,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
ECEM ERKİL 120 30 12 78 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 334 783 899 4250 % 82,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACc EA C B dCcBDEDCBdAa             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DaB BDC  d Ac A  E D dB  cC  cEb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 3 1 23

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 3 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

378,853 2,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  1933
EGE ARIN GÜRLER 120 86 26 8 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 57 59 104 % 2,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCAccAECDBDCCaDaBCEDeBaACDCDEBDCeDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAcDBeEDBEBEACcACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC B dbAE E  BEEaED BDcECa DEEACCbEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CEAcCDdCCBDcEAdCDbDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 1 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

321,923 12,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  11163
EMİRHAN ATILMIŞ 120 70 38 12 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 119 251 265 654 % 12,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBcCcEaADdCcDCCeaeEDCBaAaaCDCCCDBADEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AbeBEeBEEBBCcEABDcce     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBDB C  d AbbbEEEBb E   E  daEDA CcCA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EeCbeECeCadAEEeAbCab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 3 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 1 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

332,103 9,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
İLTERİŞ KIRKPINAR 120 72 31 17 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 100 211 223 504 % 9,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEEADeCBcCCBBDEDbBCAaaCDCCCDBeaEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeaEDcEEBBCeEAdDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBDB CCBd bE ddEE    dDCEC dcED cC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dA  cEbdb cbcEeAACca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 3 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

354,835 4,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17013
AHMET KAHRAMANLAR 120 77 21 22 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 57 119 125 241 % 4,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA cAE DBDCCCDBBCEDeBaACaCDEBDCCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEbBd  BEBEAC AC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DCDa dCAE d d EEc DbBDcECe DE  Cd E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CEAbC bCCBDEE   cdDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 3 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

277,053 39,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13090
AHMET SAİT 120 53 29 38 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 222 495 547 2040 % 39,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBcCCeEBAbbe  CCdDBBeEDeeaACDCDEBDCdDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız cAcDBBE BaBEACcACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız  D DC B d Ac E                D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ddAbbcbCC D  eebe ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

258,633 55,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13072
ALEYNA AYGÜN 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 258 589 663 2840 % 55,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBeCBEdA a BbCaBBDEDbBec aCDCCCDdAaEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A eBd aE  BCcEAdDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B  DC    A   E E       E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız         C           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 6 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

311,140 17,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13065
ALPTUĞ GÜRDİL 120 64 28 28 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 142 304 325 895 % 17,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DeDdCAEcAEa    CCDBBCEDe aACaCDEBDCCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEaBeE B BEAdDACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  daB dCeE E d  E  cCB  ECc DE   b EAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız d AbCD CdBa E ACedc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

293,150 26,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13031
ARDA TERZİ 120 61 40 19 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 185 401 433 1381 % 26,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCBEdAabC  CCcBcEDCeaAaDCDCCaDBeaEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AcDBE dEEBBCcEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B aDCC d bb  EaEc adB  EC  ab dcb CA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EbadbECdaDBd bbe bBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 3 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

252,163 61,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13082
ARDA ÜNLÜ 120 46 35 39 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 275 634 719 3151 % 61,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBAe Ec      dCaBbEDCBdAcDCDCCaDdAa  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AeeB  eEEBBCDEA DEbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 10 7 10,50 % 35

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BaaaCb CeAE dEEE acdBDbEC   b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız      b  b db  ecdb a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 4 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 3 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

309,073 18,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13180
ARDAZANYAR GÜLTEKİN 120 61 19 40 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(932.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 147 314 335 932 % 18,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACaEdAD C DdCBBbE CB AEaaDCC    DdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBEDBEEBBC EABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDB B C    A   E         EC  a D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dbeeDEbCCDBbEdec a D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 1 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

294,455 26,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13055
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 120 59 30 31 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 182 394 425 1338 % 26,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACacEAb CB dCaBDEDCe eEeCDCCCDBAeEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız Aebcd eEEaBCeEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDB BDC  d Ad  EEd D  B  EC       d CA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAd ebCbbDd  dD d a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 3 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

347,933 6,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13120
BATUHAN KESGİN 120 74 18 28 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 73 153 161 315 % 6,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACacbADCCBDdCBBDEDCBCA DCDCCCDBADEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBEeBEEBBCDEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDB C  d     EEE   EB  ECE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız ddddaECCCaBAEEDdbbdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

320,355 13,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13102
BERİVAN AÇAR 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 126 267 283 702 % 13,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAEcAbCbBbCCCDBBCEDCeEACaCDcBDCeD BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDBa D  BEACcACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC     AECE             C  DE AC cE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız adeae  CCBDbEAbbecDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

342,108 7,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17003
BEYZANUR AYDIN 120 71 14 35 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 81 171 181 385 % 7,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEEAbb   CCBBDEDCdCA DCDCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A eBE BEEeBCDEABeEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DaBDB  e dCAE  EbE    B  cC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dA  D CCCDBA EDd bBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 13 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

354,433 4,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13091
BUKET BATBAY 120 75 13 32 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 60 125 131 249 % 4,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEEA aCBDCCBBDEDCBeAEDCDCCCDBADEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBd BEbBBCcEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDB BDC  dCAE  EEEeDD          De  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAa  EbCCDB cE     D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

256,443 57,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13045
BURCU EREN 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 264 603 679 2941 % 57,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACabEA eC  bCBBDEDeBCAEDCeCCCeBA cdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A e EDd E BCcbAaDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B BDC    Ac    E D d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 12 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız d ab b ebed    ebd e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 2 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

279,873 37,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13125
BUSE YAŞAR 120 52 21 47 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 215 475 521 1906 % 37,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBE A    edCcBDEDCdeAaeCDCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız  ceBE B   BC Ec DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B B C  a AE   EE             D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız b abebbCCDB   ec dBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

248,713 64,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13018
CEREN YÜCEL 120 40 15 65 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 282 655 747 3305 % 64,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCdEBAba    CdDaBeEc eEACDCeEBDCaDcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız bAcDBe   EBEACD C DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız B  D              E         c D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 3 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

407,298 0,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13017
CEYDA KOTLUCA 120 92 13 15 88 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 23 23 32 % 0,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DbDBACcEEADbea  CaBDEDCdCAbDCDCCCDBADcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBcDBEEBBCDEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 27 1 12 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDeDBDCC CCAEEAEEE DDEB CEC  B D  CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EACCDECeCDBAEEDAACBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 13 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

316,888 14,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13006
ÇİĞDEM DOĞAN 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 131 280 299 763 % 14,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBAC  EAca BDCCBBDEDCBCAaaCDCCCDeA cBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AbeBE     dCcEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDB C Bd     EEEB  d D EC A     C    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız E b ebCCC Bb Eb daBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

328,313 10,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13122
DEMİRHAN KAYA 120 70 29 21 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 105 222 235 547 % 10,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBeCaEbdcCeBDCCBBDEaCBeAaDCDCCCDcADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AaeBbDBEbB  DEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDBDCe   AE cEEE Db B  EC ABEDb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dbaCDba CDBAEEccbd c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 2 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

324,550 11,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17006
EDA NAZ DEMİRBAĞ 120 67 22 31 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 112 236 249 604 % 11,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBdCcEbAeCCBDdCBBDEb BCAaDCDCCCDB D  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBc aEEeBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBDBDCCBdeAE  EEE            EDA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dbb DcCeCDB bE d b D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 0 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

262,818 51,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13152
EFE UÇAR 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 249 568 639 2660 % 51,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız aCDBdCdEEda  BaCCaBDcDCcCA  CDCC D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AeeBcDBEdeBCeEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDB a CC d A   E E   dB  E   e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız E a  EbCbcac  ed baD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 1 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

283,833 34,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13009
EMİN PALA 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 204 451 495 1764 % 34,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAEBA bc bCCCDaBCEDCdacacCe  D  aD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDBBE B BEACDAdBDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDeDC a CCAE E    E dDdB  EC d c   C EAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CEdcba Cb a d cac ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 4 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

254,680 59,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17015
EMİR 120 42 16 62 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 271 620 699 3042 % 59,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDB C E A     dCBBDEced AaaCeCCbDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A eBE aEcBedDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız bDBDBDCe d A  AEEE                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 4 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

361,600 3,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17009
EMİR AKL 120 81 29 10 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 44 90 93 183 % 3,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız cCDBcCcEbAaCCBDdCBBDEDeBeAaDCDCCCDdADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBEDBEEBBCDEAacEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DaBDB CCBbeeE AEEEBD dB  EC   EbccC  AeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EACbDbCCCDdbEEDccbBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

326,040 11,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17008
EMİR ÖZTÜRK 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 108 228 241 575 % 11,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA  AECc DCCaDBBeEDCdbbCaCDEdDCCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDBBE eEBEACDACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BbDDbDB d Ac E   EE d  B  cCe D  c d E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız  dd C  bdBD cAACD DB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 3 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

182,870 94,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13044
EMRE TOZAN 120 21 29 70 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 363 866 1007 4862 % 94,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız cBDCCA   Ee    abaBadb  cc              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız      BEeBb Ecd AC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD cC d Ce Ea  d EE dc c  E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız edddb eb            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 3 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

301,440 21,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  33331
ENES BATIN GÜLEÇ 120 59 20 41 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 170 367 395 1126 % 21,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEbADC  DCCBBDEaCeCAaDCDeCCDdAacBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADcBE  E BBC EAeDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B  DC  d AE  E E            EDAEb    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız  b    bbCcc ab   C b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

263,875 50,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13081
EREN ÖZÇİFTÇİ 120 44 10 66 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 247 564 635 2607 % 50,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCe B bC    edDBBCEDeeEACDCDEBDCCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız aAbDBBE   BEACbACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

267,100 47,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13037
FATMA NUR İÇYER 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 241 548 615 2450 % 47,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCdEBdEeDBD C DBBCE C    bCDEBD  DDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız e d B     BEAeDAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC B e Ad a    c                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız dEA    Cbd   bd beDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 1 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 3 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

184,478 94,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13119
FERHAT YÜMLÜ 120 21 26 73 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 362 864 1005 4849 % 94,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DaDbCA  AEb    C  B dbaCe da CecaDeaaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız b c Bd  B eE  cACdbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız         d                   c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız d    D b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 7 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

341,803 7,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13053
GÖKALP AYDIN 120 71 16 33 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 82 173 183 388 % 7,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCa dADC    CcBDEDCdCAdaCDCCCDBADcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADDBEDBEEBBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B BDC  dC E    E    c  EC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EACCDECCdbaeEdDAACBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

312,823 16,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13038
GÜLSÜM KESKE 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 138 295 315 852 % 16,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEEA CC DCCB DEDCe A eCDCCeD  DEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız   ec  a E BC bABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDBDCeBdeAE  EEEB      E E      b    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAd ab CCedbbEeAeCaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 2 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

227,015 79,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13054
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 327 762 871 4098 % 79,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DaDCCc BAEa   aadDBBCEDdd ACD D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız           BEAC AC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız B  Dd   d A ea   bE d  a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız d AECD b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 1 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 3 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

350,963 5,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13086
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 75 18 27 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 65 137 145 278 % 5,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAEBAECDBDCCbDaBCEDdBEACDCDEBDCCDccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDB E B BEACc e DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız dD D  B e A  E A EE dD B  ECc DE cd  EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız eEAc   CCBD EbACDADa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

301,883 21,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13016
HALİL EROL 120 61 29 30 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 168 362 389 1116 % 21,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCc cAbC B CCdDBBCED eaACeCD cDCdaDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAE BdE eEBEACDACBcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD Dbe  dCAE E   EE  D B EECd    A b EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız edcbeD bCBD EbAbe D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 5 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

306,003 19,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13066
HASAN ARDA UZUN 120 61 23 36 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 156 335 359 1019 % 19,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBdCc bADbCB dCaBDEDCBdAabCeCCCDdADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBEcBd dBdDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDB C  d  E A EE       EC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAa  bCCCDc EE e adD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

200,828 90,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13021
HATİCE ÇALGIN 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 350 829 959 4646 % 90,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCd  Aca    adcBBaEa db CDCedBeCdDa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız          E EA  ACB E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız dD  a      E      E       E B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 11 9 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız e bcb  b ce   cae a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 4 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

276,930 39,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13051
İLKER YILDIZOĞLU 120 52 26 42 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 223 498 551 2049 % 39,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA BA C  beadDBBCEDee cCeCeEdeCdDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız DAEDBBE BEBEAdcACBcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD c DB dCA  c    E       E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız adb    CeBD EdbCe  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 7 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

263,223 51,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13131
İNANÇ SEMİZ 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 248 566 637 2635 % 51,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCc  AbdeB  b DaBCED  bACDCDEcDC DcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eA bB   B BEA  ACdDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD cC B b Ab d d EE d  B  E          E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız    b   CCcD         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 1 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 4 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

281,900 35,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  0
İREM KIZIL 120 55 31 34 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 208 459 503 1821 % 35,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBcCCdcaAECDBDCCCDaBeEDedbACaCeceDCdDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDBdE ebBEACDACBcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD Dd B bd  eE A  E c     EC       C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız bdAb   C  D  deCecD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 6 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

276,618 40,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13040
İREM ŞAKAR 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 224 500 553 2060 % 40,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEEADCCBDCCaaDEDC  AEDCDCbbDBA c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız bcccb B   Bd EA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız c B   C  e A   c E    a  b   B D       E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAeb bbCCac   aAACBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 1 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 3 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

325,233 11,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13137
İSMAİL BULUT 120 71 37 12 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 111 234 247 588 % 11,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAcBAECDcDCCdDaBeEDbaEACaCDEBDCCbadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEcBe b  BEAeDACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDaDCbaBdCAceE A EEDbDCBD EC  DEcA C Eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız abAEbD CecabbbAaedDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 5 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 2 73

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

228,905 78,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13057
İSMAİL ERGÜL 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 323 753 861 4032 % 78,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız cCD A B        C  aD     d bC CCCcdADbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız   e    EEBBC EABDEAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B BDCa d  c   EE  ecBe c   ed   C    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 4 5 31

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 5 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

335,093 9,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13173
LEYLA GÜRBOĞA 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 95 201 213 472 % 9,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAEBAECDBDCCaDBBCdDee ACDCeEBeCa adA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAE BBE BEBEACDAd DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DCD    AE E   bE c  B  cCa DEEA C EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız eEAbeb CCBD EcdCedDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 6 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 2 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

322,390 12,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13162
MERT ÇOBAN 120 65 16 39 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 118 249 263 648 % 12,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACB bADCd  CCBBDEDCBCcEDCeCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADcBbDeEEBBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D        d     E E    c  E    E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAbd EbCCe b EcAACBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

279,820 37,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13132
METE SEVER 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 216 477 523 1910 % 37,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCc BAbC    CCDcBbEDeBbACaCDEdDdCccBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız cAcDBeE BEBEACcACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC   C A  E A  E d  B  EC         E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız a  bb  b    E  b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 5 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

227,403 79,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13181
MUSTAFA TURAN 120 33 16 71 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 326 760 869 4089 % 79,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAE db a a Cd cBCEa ecACDCeEBDCae dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız         B BEACbACBeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC e                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 4 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

300,408 22,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13046
NADİR TÜRETKEN 120 61 30 29 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 173 373 401 1161 % 22,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DbDBACaEEA CC  CCaBbEDC eA DCeCCCDB aEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız Aabcc BbEcBCcEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBbBDC  deAE AEEE c EBa cC   EbA bA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız E a ecbeCb b E d CB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 2 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 2 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

390,148 1,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17002
NİLGÜN ALPTEKİN 120 87 14 19 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 39 39 64 % 1,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACcEEADCCBDCCBBDcDCBCAEDCDCCCDBA cB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeB  dEEBBCcEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDBDC BC AE AEEE D dB  ECE cEDA CeC  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAC DEeCCDBA Eedca D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 1 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 1 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

318,575 14,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13029
ÖZGENUR MENTEŞ 120 63 13 44 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 128 274 293 731 % 14,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA BAE c D CCDaBCEDCBEACaCDEBDCCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız DAEDBBE BEBEACeAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDcDCaBBd eE E A                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız  EbbC  CCB  c e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

230,133 77,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13150
RABİA TURAN 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 321 747 853 3996 % 77,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCcBACBdEAeCa  baB cEDCdeAEDCeCC DdADce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız e e E     BC EA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız beB   Ce d  b    E D     E   c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız d    b  C     acea a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 4 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

231,300 77,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13157
RECEP İZİDOĞRU 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 320 744 849 3964 % 77,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız cCDBACc EA C  caCBBcdcCd AaDCeCC D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız              EA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız beB B C  dCA   EbE   dB  EC    D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız      bb b     b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 2 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

366,028 3,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13112
RIZA CAN KAYNAK 120 82 27 11 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 82 85 165 % 3,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBACBEbAcCCBDdCBBDEDeedAEaCDCCCDBAbEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBdDBEEBBCcEAdDdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBDB CC deAd AEEEeDbdB  EC AdEDAEd C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAC DECCCDBbbEeAbCBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 3 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

321,723 12,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13032
SAMET FURKAN TOSUN 120 71 42 7 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 121 255 269 662 % 12,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCcEaAbbDBDCadDBBeEDCcacCaCDEBDCCDaeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAcDBBEDBaBEACDACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDDDC B eeAaeE Ad E dDCBD cCebbE bCdAEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız bEebCeaCdcabEeACcdaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 3 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 1 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

264,405 50,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13109
SEDEF İLTER 120 50 35 35 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 246 561 631 2580 % 50,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCaBA c bADC   CCBaDEDC  c aeeCCaDBAcddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AbcBE dbbeBC EA DdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DaBDcDC  C    AEbE D dB  E   aEDccCA d E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız        eC db ccbAbdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 5 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 0 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

280,375 36,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13015
SEMİH KURNAZ 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 213 470 515 1879 % 36,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACB dAD C DaCBBDEDCdeAdDCeCCCDBAD  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A baE BEEB CeEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BD D          EE                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız Edb ebe Cbc         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 2 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

302,353 21,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  16006
SENA DOĞAN 120 61 28 31 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 165 355 381 1096 % 21,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAEaAEac  CCCDBBCbceBaACaCecdbCCDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız DAEDBB    BEACbACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDa CDB d Adac A EEDd  BD ECB D    Cec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız dE  Ca CeccE   b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 7 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 3 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

356,275 4,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13071
SERAY AŞIK 120 79 27 14 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 54 111 115 228 % 4,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA BAE DBbCCdDBBCEDeBEACaCDEBDCCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAdDBeEcBEBEAecAeBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  CDBBdaAd EEd  ED DCBDdECedc   CCeEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız aEAE b aCBDEdAACeeDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 2 73

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 1 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

328,768 10,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13002
SUDE KAVUT 120 69 24 27 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 104 220 233 543 % 10,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCd aAE  BbCCCDBBCEadBEACDCeEBDCCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız  AEDBdE   BEACcAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  C B d  E E A bE  D BDEECc bE ACdAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız bE bCD CeBD Ebbbebaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 1 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

308,053 18,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13168
SUDE ŞEŞEN 120 62 23 35 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 149 320 343 958 % 18,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCAEBA CcBDCCCDBBCEDeeaACDCDcBDCCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız ebEeB EeBEBEACDACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DCDB dbAE E   bE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız b cbCD CCc   bcbedD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

366,510 3,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13050
TALHA YILDIRIM 120 84 34 2 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 39 80 83 162 % 3,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCdEcAEbDBbCCCDBBCEbCebACDCDEBDCCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDBBEDBEBEACcACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 13 2 11,75 % 39

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDebCDBBdbAEeEcAcEEDaaaBc cCe DEcAbbAEAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CdAbCDbCeBDbEbcbDADB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 13 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 3 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 4 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 2 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

259,913 54,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  0
UFUK İHS AN KUMRU 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 254 580 653 2777 % 54,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBAC  aA     dCBB EDC bdaaCDCbCbBAccBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBE  E BBCcEABDEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B       bA     E       EC    D  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız E a     CD          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 5 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

317,180 14,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13116
UĞURCAN NAZLI 120 67 31 22 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 130 278 297 754 % 14,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACecEADb B  CBBDEDCdCAEaCDCCCDBeDEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADbBdeBEEBBCcEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DbB BDCeeCeA  dE EcDbdB CEC Ac          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dcCbaEbCCDab  edcea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 3 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

358,808 4,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13010
YİĞİT YÜREK 120 78 20 22 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 51 105 109 209 % 4,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAEcAEecBbCCCDaBCEDCeEACDCDEBDCCDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDBBEDBEBEACeACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  C B d Ab E  BEE    B   Cc DE A C *  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CdAbCD CCdaEbAeCDbDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

342,350 7,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13076
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 120 74 26 20 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 80 169 179 381 % 7,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEbADCC bCCBBDEDCedAEDaDCeCDdADEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBE aEEBBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DeB aDCC eeAEEAEbEB   B      eEDA  c A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EdedDEbeCDab  DdeCBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

276,123 40,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13025
ZAFER TAN 120 55 40 25 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 225 503 557 2078 % 40,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCc EADad bCaBBcEaCBdbbeaD dCDdADdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AacBEbBEcBBCDEA DEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DaB BeCCdb       E    B  EC  aEbccC d  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dcdeaECCCD Adceb CBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 5 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

242,403 69,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  17004
BAGER IŞIK 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 297 690 787 3565 % 69,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA         CCDdB E              DbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEcB   BcBEAC ACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC   d A   c    D  C   E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız aEbbb CC  D de  e ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 3 1 23

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

324,488 11,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  17005
BATURALP AYDENİZ 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 113 238 251 607 % 11,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCc BAb  BDCCdDBBC Dd  bCaCDEBDbdDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız cAEDBd  B BEAC AC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  C B dC        E  D d  ECe DEE  C EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız eEAECDdCCBDEEbAae D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 5 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

350,738 5,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13052
EFE DAĞDELEN 120 75 19 26 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 67 141 149 283 % 5,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCBEbADbCBbCCBBDEbCcCc aCeCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBEDBEEBBCcEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız b BDB C  d AE AEEE  DEB CEC c E A C CA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EA   bCeCD  E  c a b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 0 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

358,860 3,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13043
EMRE PEHLİVAN 120 76 12 32 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 49 101 105 205 % 3,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEEA CCBb CBaD DC CAbaCDCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADDBE BE BBa EABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDB C  e A  AEEE D dBD EC            E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız E C DbCebDBAEEedAC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 1 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

300,885 22,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13022
KAĞAN ÇETİN 120 61 30 29 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 171 369 397 1144 % 22,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBddA b   dCBBDEDCcCAbeCDCCCDdADd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AaeB DBEdBBCDEAaDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBDBDdedC AcdeEbEBD bB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAa cbdeCDBc  aA CaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 3 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 4 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

350,943 5,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  17012
M EREN ERGÜVEN 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 66 139 147 280 % 5,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBE ADaCBDdCBBDEDCdCAEaCDCCCDBADEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeB DBEEBBCcEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BcBDC  a AbEAdEE D cB  EC   b  cCb   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAC  bCCCcdAcEDd  aD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 3 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

283,048 34,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13114
METİN ÇAĞLAR 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 206 455 499 1780 % 34,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız cCDBcC EE De  bdCBBDEDCBeAaDCDCCCDBADbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADbBE BEEBBCcEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B  DCe   A c       dB  Eb dc  db      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAa  bbeCac   edeCa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 3 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

354,780 4,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13028
OĞUZ TEKGÜL 120 78 25 17 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 58 121 127 243 % 4,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCcEcAECDBbCCCDaaCEbCBEACDCDEBDCCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız aAcDBdEeBEBEACcACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDaDC B aeAEe  ABdE ED B  ECa D  A C E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CdAEbeaCCBD EbdaD Da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 13 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

306,320 19,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13124
RIZA CAN * DIN 120 61 21 38 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1006.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 153 329 353 1006 % 19,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCBcEADCCBDCCBBDEDCeCA aCeCCCDdADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBE BEbBBCeEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B B C  d A   E E             D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dca   CCbDBbd ce aae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

287,353 31,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13007
SEDAT ARDA KOŞUN 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 198 433 471 1602 % 31,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBAC  EA bd  bCBBDEDCeCAEDCeCCCDBADEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBc BEEBBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız   B c C  d A   E E   dB      c     cC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız   a  bC bc   c    B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

340,270 7,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13080
SERRA SOFUOĞLU 120 73 25 22 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 85 180 191 408 % 7,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCcEaAEacBDCCdDaBCEDCdaACaCDEBDCCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAE BB   EBEACDACBDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDDD  BBdaAEdE A EE  D B      DEEA C E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız edAECa CCBDcbAbbacDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

394,685 1,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13118
SILA CÖMERT 120 89 16 15 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 33 33 52 % 1,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACc EADCCBDCCBBDEDCBCA aCDCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AaeBEDBEbBBCDEAeDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız Da DBDCeB CAc  EEEeD EBD EC c EDA C   e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dACCcECCCDBbEdDAACBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

345,520 6,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13073
TOPRAK AKTOPRAK 120 74 22 24 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 76 160 169 346 % 6,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCAEBAbCcBDCaeDaBCE CB ACDCDcBDCCDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEaB E BcBEAC ACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDD CD B  AcCEa  bE E  B  EC  DE bCC EAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CEebC dCCB bE Abe Da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 2 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 0 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

253,720 60,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13127
YAĞIZ EFE BULKOY 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 272 624 705 3085 % 60,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDddCBEaAe d bCCaBDEDCc AdDCDCCCc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız  aeBc aEEBdC EA eEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız   B c CC d A   E E   dB  E   edD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAe cEbCCD    ed a b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 1 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

255,643 58,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MD  -  13169
GİZEM SUDE ERBİL 120 47 34 39 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 267 610 687 2991 % 58,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız eaDCCAaBAdbc   CdDcBCEDCc ACDCeEBDCeDDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAcecBE BEBEACcAC bE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  C B d    E    E     b E a DEcd C E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız acccdc b cD c     b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

237,980 72,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-ME  -  13096
AVŞİN ÇAKAN 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 306 711 811 3742 % 72,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA d  b    CeDBB EaCdEcCbCeadbCeDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız ebbeca   E     ACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDbDCae eC a Ed   E       E c b E  C E D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız eEdb   aeB  Eb   e d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 6 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

303,943 20,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MM  -  13083
ECRİN ÖZTÜRK 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 163 350 375 1067 % 20,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCcEcAbC    CCDBBCEcCBEACDCDEcDCCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAbacBE   BEACeACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC B CeAd E A EE d  B  E          E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız        Cd D   A e  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 2 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

192,060 92,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MZ  -  13094
ĞATİCE NAZ GÜNGÖR 120 28 44 48 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 359 854 991 4761 % 92,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBcdec    CdBBc DadCeabaD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A eBbeBbEadCcEABcE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız      c aaaaA   d   c  e      a    e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dbeeDceabDeA bbA dcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 2 3 15

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

199,788 90,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MZ  -  13019
MERVE ÇİFÇİ 120 27 29 64 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 353 836 967 4668 % 90,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACB  e Ca  eCaBccDCeCA DbeddeDBd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A ecb dE  B  EABcEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız b ae  beb  e  b beeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 5 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

363,075 3,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11077
AHMETHAN DOĞANAY 120 78 15 27 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 42 86 89 175 % 3,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBACB bADCCBDCCaBDE CBCA aCDCCdDBAbEea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A eBE BEEBBC EABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBDB CCBdCAEEAEEE D EB  EC   ED        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAC  ECeCeB cE A aBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

284,268 33,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11006
ALPER ARSLAN 120 57 36 27 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 202 447 491 1746 % 33,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız cCDBdCBE A Cda CCaBDdDCeCA DCeCCCDBAaEaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AabBEDBEEBBCDEABcbAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDB B Cdda ea  EEddDDd                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dcabebbdCDBAdcDcACaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 3 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

347,608 6,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ASLINUR KARAKURT 120 75 23 22 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 75 157 165 321 % 6,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCdEEADCCBDCCBBDEDCeCAEaCeCCbDeADcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AacBEDeEbBBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDBDCa C AE AE E D  B  ECEbeED     A E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EA    aCC abcE ceaBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 5 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

216,505 84,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11197
ATA BERK EFE 120 34 36 50 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 341 800 919 4353 % 84,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız D  CCAcaAcbad eCdDBeCE aBbedaC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız De DBdEcB BEACbACd E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız  Debd aB e     b  c    B  E     d   A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız acddC aC  D a bdD Dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 3 3 23

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 3 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

284,070 34,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11069
AYBİKE GÜNEŞ 120 51 11 58 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 203 449 493 1755 % 34,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACB EAca B CCBBeEcCBeAEDCDCC DBADEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız             e A DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B B  eBd AE  E E D  BD EC  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız         C B   e  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 2 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

311,813 17,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 64 26 30 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(882.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 141 302 323 882 % 17,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBAC  EA CCB dCBBDEDCBCAaaCDCCCDBADEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADbBc BE BBCcEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BcdeCe d A  Ad E D dBD EC AdE      AbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dba     Ccd   edbCBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 2 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

227,503 79,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11106
AZRA EYLÜL ERDEM 120 38 37 45 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 325 758 867 4083 % 79,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBeCCcbcAad Bb CC  BCcD  E Cad c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız     BedeBEBEACDACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 12 11 4,00 % 13

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  acccC A  dbec E dD c  Eaa DE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız a bEC  bdeD  b becea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 1 3 8

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 6 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

311,123 17,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11005
BATIN CAN 120 66 35 19 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 143 306 327 898 % 17,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBeCBEEAbCCBDCaBBDEDCeeA DCDCCdDBADEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AeeBEDBEE BCDEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 16 3 7,00 % 23

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDeDCCebaed bE EBcadBaacCdbab A    d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EA CbEebC B  cbe a b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 6 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

286,068 32,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11132
BELİNAY DALGİZ 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 201 443 485 1678 % 32,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACdEcA  Ca aCaBDEaCdeAaDCDCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız   e E BEE BC EA DEA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BaBcC  d ea    E D d   EC            E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAe DbaeaD  EbedAa D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

233,893 75,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11131
BEYZANURAĞIR 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 317 737 841 3873 % 75,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCcBACBEEAeaC bdbBeDEDCdaAaaCDCCCDeADbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AaeBdedEb BeeEAdDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız a          d   a c        C  c     c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAa  E daDc   D  e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 5 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 2 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

259,075 54,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11002
CEREN DEDEOĞLU 120 49 37 34 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 257 587 661 2819 % 54,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA cA      aCDaBCEDCBacCDCecBDCdDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAcDBeE BEBEA DAC cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 13 8 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 14 17 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BeD aacd aAb d Ac EbdDCc  ECc  b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız  Edbbc b    d ACebaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 5 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

200,028 90,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11135
CEYLİN ALP 120 23 15 82 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 352 833 963 4662 % 90,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız         bA                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız           BC EA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B B CbBd AE Aa E   dB  E   a         E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız d a  dbdbD    e  bdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 2 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

206,405 88,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11108
CEYLİN İBAR 120 29 29 62 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 348 821 947 4562 % 88,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DcDCCe  Abb    CecBBCbb  EcCcCcc ebdDDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız e EaBBb  EBEAacAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız     a B a            D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ecAab  b      eC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 3 7 23

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

290,798 28,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11040
CEYLİN İKRA SEZEN 120 57 26 37 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 189 411 445 1472 % 28,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA cAbdD DCCCDadCEDCBdACDCDEBDCCDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız DAEDBdEDe BEACD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DCcB ddAc E d     DdB                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız  cbE  eCd DbcbAaecbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

258,198 55,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11164
CEYLİN NAZ OLUÇAY 120 42 11 67 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2863.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 260 594 669 2863 % 55,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACB  A     CCaBDE             BADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız    B         Eb DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDB CeBdCAc   EE       E     D       E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız E a DE  C c   ac e e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 0 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

274,755 41,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11171
DİCLE DENİZ AKMADEN 120 49 15 56 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 227 508 563 2128 % 41,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBdCBEEADCbBaCCBBDcDCeCAEbCDCCCDdADEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AaeBE ebdBBCDdABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B                D     E   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

253,155 60,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11038
EDANUR TAŞDEMİR 120 47 37 36 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 274 629 711 3109 % 60,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA aAECD   CCDBBCEDacEACDCeadeCdabde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız ecEcBBEDabBEACDACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDDDC   db             B  Ebc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 1 16 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ec ade aeaD cbcbeeaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 8 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

239,390 71,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EMİR ALİ ÜRAL 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 304 706 805 3681 % 71,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdcBcC  EA     dCBBDdbCdaA eCDCbCDdADEcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AbeB  eEEBBCcEA DdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DD  B C    A             E   c D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız a a c b a        d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 5 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

149,748 98,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11162
EMİR ARSLAN 120 14 45 61 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 370 885 1031 5047 % 98,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 17 15 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBd aba  ad D CB bdceeb dc  C     Dac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız cbDad   dec  dABcEc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız  ac  c  B   d         dc c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dba Dddd      b cade

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 1 5 8

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 4 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

248,873 64,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11160
EMİR YALÇIN 120 40 14 66 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 281 653 745 3300 % 64,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDbCA cAE  BDCCCDdBCEDCccACaCDceDCCDDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız bAEDBB  B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  C c   A       E dD d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız      e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 2 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

239,623 71,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 303 704 803 3673 % 71,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA B Eb   d CcBBC         e  DCdD BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız bedDacE BEBEACcAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD    c de   E    Ec DCcD E c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ed     C          e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 5 2 38

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

274,028 42,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11154
ESİLA HİRA KUNDAKÇI 120 53 33 34 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 229 513 569 2158 % 42,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAccAE   cCCdDaBCED cEACDCeEBDCCDceA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEacBEeBbBEACcAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız aD DCca        A dE  DdBe   ceD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız eEbdbc CCcDE   aaec 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 2 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

302,470 21,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  58
ESRA NUR TURK 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 164 353 379 1091 % 21,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCB*EADCa*cCCBBDEDCcCAEaCeCCeDBADEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AaeBEDeE eBCDEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B   C     d dEbE   dB   C  cED  e    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız      cbeCDB    A  BD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 3 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

201,375 90,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 30 39 51 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 349 826 955 4636 % 90,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız eCDBACaE b   B dCBB ED eac aCbC  e  ccBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız  aecb  EE de EA  EA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBcd Ce  a   c bE DD    c     b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 13 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız cbe bdb becb   eAe b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 4 5 31

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

191,155 92,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  1535
IRMAK KAHRAMAN 120 21 17 82 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 360 856 993 4772 % 92,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DaDCCebaAE    CC      D  cAC  e  c   aBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız      d     E   AaBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız     C   a         E    d    d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız e  c e b       C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 3 2 23

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

259,530 54,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11213
KEMAL MELİK ASLAY 120 47 29 44 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 255 583 657 2797 % 54,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBcbCd BAEd  bdCCbcBdEcCeEACDCDEBDCCaaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız bAbDBBEDBEBEACceC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız B       dC d   Aa E    a  ECc      C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ecc    b  D    aD e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

304,288 20,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11091
M TAHA KARAKÖSE 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 161 346 371 1057 % 20,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCc bADCC DCCaBDcDCBCA aCDCCCDBAad a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBE B   BCDEA DdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B B C  d A     E    B  EC  B DA d  A E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dba  E  C B E  A a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 3 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

308,798 18,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11033
MELİS SOLAK 120 63 27 30 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 148 316 337 941 % 18,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBAC  EAeCaBDCCBBDEbbc AEaCDCCCeBA cBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBEeBEEcBC EA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B B CddeCAE Ad E D dB  EC AaEeb e    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız       b Ce  cEccACeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 4 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 2 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

325,315 11,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11013
MERVE SİMLA KAVUKÇU 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 110 232 245 585 % 11,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBcCBEEAc CBDCCBBDEDCBCcEeCDCCCDBAbEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız A cBE BEEBBCcEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D cD      Cec AEEEBD dBD EC  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAb ccaeCaBb EeeeCBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 2 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

372,623 2,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11211
MİNE NUR YILMAZ 120 82 17 21 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 32 66 69 126 % 2,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACcEEADCCBDCCBBDEDCBCc DCDCCCDBAcEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBEDBEEBBCcEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D BDB C  dCb  cE E D  B  EC  aEDA  A   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız cACbaEbCCaBbEEeAdCBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

244,978 67,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  18004
NEHİR GÖKCEN 120 39 15 66 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 291 676 771 3474 % 67,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBcCCA BAEd BDCCeDBBCEDeBEACaCeEcDCdDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  CDc beAEC     E    Be  Ce      b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 8 5 62

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

289,098 29,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11057
NİL SU GEDİKLİ 120 57 28 35 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 192 419 455 1536 % 29,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBeCCAEBAbb BDCCdDBBCEDeBEACbCDEBDCCDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız e EDBa DaE     ACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC B a A       E dD d  dCe DE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız dbAbbe CCdD bbeae ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 3 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

340,345 7,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11034
NURGÜL DENİZMEN 120 70 12 38 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 84 178 189 406 % 7,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACcEbADCCBDCCaBDEeCBCAEaCDCCCDBADEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBE BEEBBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DeBbB C Be     E E D dB  E     D       E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız       C CDBA   d   D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

257,775 56,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11214
NURSEL KILIÇ 120 48 36 36 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 263 600 675 2889 % 56,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDC A ad dDBDC eDBBeEb ebAaaCecBcCaD BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız  AEacdEeBEBEACcACBcd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD D  B dbA    A  ED   d  Eac        E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız Cd bCadb Bad  AaeADa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 5 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

222,405 82,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11151
ÖMER FARUK SÜMER 120 29 8 83 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 332 776 889 4222 % 82,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCD  C          CaBDE CB  d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeBE eE BB  EABD AC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D   a Ca         E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız E    E  bD         b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 2 0 15

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

324,423 11,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11041
ÖMER SALİH KOCA 120 65 13 42 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 114 240 253 609 % 11,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBeCBcEAeCCdDCCBBcEbCBbAEDCDCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AbDBEDBEEdBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBbBeCb d A   E E DD  D EC        A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

344,288 6,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11011
ONAT SIRRI ORBAY 120 74 23 23 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 77 162 171 356 % 6,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBACBE ADCCBDdCBBDEDCBCdEaCDCCCDdADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AabBEDaEEBBCcEABDEAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DaB    C d Ac  d   DcE   ECb aEDAEC a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız ddC  Eb CDBAEEDeACdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 3 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

256,435 57,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11142
ONUR ÇALIŞKAN 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 265 605 681 2943 % 57,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA cA    DCCCDBaeED BEACaCDcBDCCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEaBB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD   DB d Aa     EE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız d AbbDbC    EbAdecbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 3 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

150,078 98,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11064
OSMAN KOCAGÖBEK 120 5 9 106 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 369 883 1029 5043 % 98,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBcCbccc                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız dDDbbb                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

244,298 68,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 294 682 777 3501 % 68,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDBACc bA C dbeCBBcEDCBeA aCeCC       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AaeBb    eBCDEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D Ba  Ce        E  D      C  c    e    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAe a CeCDad     a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 4 4 31

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

187,935 93,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11168
REŞİT ACAR 120 26 42 52 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 361 858 995 4816 % 93,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DabbCdEaeE c adCdDBBC cac  Ce           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız ebd Be  BEBEAC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız d  cCDB eeAbC d B  a         ec         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 15 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız abdca eCCacbcbdbe De

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 1 2 8

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 3 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

333,650 9,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11056
ŞEBNEM ARSLAN 120 70 22 28 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 98 207 219 489 % 9,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAdcA  cBbCCCDaBCEDCB ACDCeEBDCbDDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEeBBE BEBEACDAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  C B d A ed   EE dD    ECcAD    C E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ddAcbDbCbBDEE AaDAD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

301,868 21,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
SEMİH SAKCI 120 62 33 25 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 169 364 391 1118 % 21,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCdEBAbaD bCCCDaBbEb BacCaCeEdDCCD BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız cAEbBdEeBEBEACDACBDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD eCDB d Ad      E dD c   CBADb   CeEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız aEAbCa CCBab bAb e B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 5 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 3 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

339,213 8,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11016
SENA ŞENKUL 120 74 30 16 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 88 186 197 420 % 8,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBcCCAEcAEaDBDCCCDBBacaCcEACaCDEBeCCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız cAEbBBEDBEBEACDACaDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDbDCDBBdaAEec ABEE  D B  ECa DE      A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ddAbC  aeBDcEbcabeDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

199,618 90,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11023
ŞEVVAL BATTAL 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 354 838 969 4673 % 90,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAEcAcC   aCeD          e c   C c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız   b      EBEACcACB E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız d   b d                c    cd      Ad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız a  EbedbeBcc bAC e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 0 3 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

321,528 12,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ŞEVVAL SARA 120 68 30 22 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 122 258 273 666 % 12,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAEcAbCD  CCCDBBCED BaACDCeceDCCa BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEaBB    BEACeAC cE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız Bbc C a dbeE E  BEE ED B  ECadc ceCCAEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız dEAEeDbbCBDbE AaeADa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 3 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 3 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 4 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

235,638 74,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11083
SUDE EYİDO AN 120 36 17 67 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 310 722 825 3825 % 74,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA  Ab     CdDBB EDeB AC CD  e  aD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız e E cB    BEAC AC  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  C          A  E d     Ea         a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız aE b   C ac   A  ec 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 4 3 31

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

217,318 84,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11666
SUEDA ER 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 339 795 913 4330 % 84,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA aAEd  c CdDBB ceCdacCDCDEeDdaDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız e d BeE  cBEACc     aE Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız                             B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 5 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

213,833 86,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11026
TAHA KUTAT ER 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 343 806 927 4419 % 86,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA BdEa    C DBBCEb  b CD  EBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız cA aB E B      AeBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 11 17 -0,75 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız  b c a a C   a  ecd   C a  d c   A b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ec b   C      daa D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 4 1 31

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 4 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

258,045 55,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11045
TUĞRUL EREN 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 262 598 673 2872 % 55,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız cCDBACcc A be  dCcBabDbeCA aCDCbCDdAD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AbeBE BE  BC aABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B B Ca ee   A  E acd   EC  B D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAa  db bD    DA d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 4 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

348,105 6,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11068
TÜRKER ÖZKAYA 120 76 26 18 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 71 149 157 310 % 6,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBdCBEEADCCBDdCBBDEDCc AaaCDCCCDBADEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız ADeaEDBEEBBCaEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDB  DCeBd A  dE E D bB  EC  aE  cCb b E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız EAC DEedCDabEabeAaBa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 2 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 2 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

307,298 18,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
YAĞIZ EFE SERBEST 120 60 17 43 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 150 322 345 975 % 18,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCcEdAbbaBDCCbDBBbEDdB  CaCDEBDCCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDBBE BEBEACDAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CdeECD CedDEEbAaDADa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 3 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

352,828 5,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
YAVUZ UMUTBAKİ 120 75 16 29 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 63 131 137 260 % 5,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACBEEADaCBDdCaBDEDCBdAEaCDCCCDBADcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AbDBEbdEEBBCDEA DEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B B C  d A  AEEE D  B  EC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız dAdb bCCCDBA EeAACBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 10 3 77

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

312,563 16,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  21
YUSUF KAĞAN ALTAŞ 120 64 26 30 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 139 298 319 862 % 16,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCecaAbC   CCdDaBCEbCBaAC CDEBDCCDDeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız bAEDBBEDBEBEACaACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BDDD  B d A       d d     ECe DE   C EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız adAbCD Cd c EbdCedbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 1 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

314,085 16,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ZEHRA YILMAZER 120 62 15 43 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 135 289 309 825 % 16,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA cAECeBDCCdDBBCE    ACDCDEBDCaDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız D EaBaE  EBEA  AC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DC eBd Ad E A EE  D aD EC  DE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız        Ce  c  Aa dDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 1 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 2 55

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

247,870 65,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  11177
ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 285 661 753 3351 % 65,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBeCcEEADbCBDCbaBDbDbBdAceC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız    B       CDEABDdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız D B BDC Bd AcEca   D de  E   a         E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız      b  b B    c C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 1 4 8

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 5 18

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

302,148 21,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ZEYNEP AKAR 120 60 24 36 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 167 359 385 1105 % 21,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCccBA bb DCCdDaaCEDCdbACaCDEBDCCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEb     EBEA DAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD DCDB b Ad E   EE a  B E Cd DE   e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız  EAcCD CeBb   c cbD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

302,280 21,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  1
ZEYNEP BOZ 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 166 357 383 1100 % 21,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACcEEAD Cd CCaBDEDCBCAEaCDCCCDBADEBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız                eeEeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDdcBDCe dCAE AEEEBD  B  ECE eEDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız      b      b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 12 1 92

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

362,320 3,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 81 27 12 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 43 88 91 181 % 3,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DdDeACBEcADCCBDCCBBDEDCBCAacCDCCCDBADEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AaeBE adcBBCeEA DdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBDaDC Bb AE AEEE D EBD EC  aEDAcCAaA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız deC DEeCeDdAbEDeAbaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 11 2 85

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 3 1 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

298,240 23,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  11047
ALMİNA KURT 120 61 32 27 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 179 386 415 1228 % 23,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCcEBAbCDBDCCCDBBCcDedaACDCDEBDCbDDeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAEDBBE BEBEAC ACdeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD aC BcdeA ed A  E d  c  cCB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız aEd bbdCecD c ACeeba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 4 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

271,598 43,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  11048
BERRA ELVERİŞLİ 120 51 29 40 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 233 523 581 2253 % 43,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDB CcEEAcdCBDCCaBD  C          DBADcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız AbeBEeBEEBBCeEABDEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 10 13 4,50 % 15

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız Db  ccC  dC ac  c   D a CEC ba   c  e a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız Eba  cb CD   deA CaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 0 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 3 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

244,655 67,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  11073
BEYZA ECE BİNGÖL 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 293 680 775 3488 % 67,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCAccA  c  CCCDeBCE  db              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAc aB   EBEAC ACBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız BD  CD eb AECE  eEE d       c c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız bEbd  CbCcc   Aa    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 2 0 15

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 3

314,143 16,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  11046
CELAL SERDAR 120 64 25 31 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 134 287 307 822 % 16,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDdCcccAECcB CCdDaBCEcCdceCbCeEBDCdDeBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAE BdE BEBEACDAC DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız     C B dCA  E   EE  D B  EC  D  A   E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız CdAbCD beBaEEbAaD DB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 9 4 69

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 3

234,663 74,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  11200
CEYLİN ÇAKMAK 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 312 727 831 3849 % 74,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBDCCAEBAECDBDCCCDBBCEDCBEACDCDEBDCCDDBA

Cevaplarınız DBDCCA BAbb  baCeaBB cDbdcACDCeaBDC DDeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAEDBBEDBEBEACDACBDECEBCD

Cevaplarınız eAcaBad  EBEACDACaDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDDDCDBBCCAECEEABEEDEDCBDEECBADEEACCAEAD

Cevaplarınız e   C B C   aE    ab D e    d   c  b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEAECDCCCBDEEAACDADB

Cevaplarınız ea dde b  D  bcCe bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 7 4 54

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 3 9

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 3

251,500 62,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  11024
CEYLİNNAZ YILMAZ 120 40 11 69 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 276 639 727 3185 % 62,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 370 887 1034 5137

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DCDBACBEEADCCBDCCBBDEDCBCAEDCDCCCDBADEBD

Cevaplarınız DCDBACcE AD  BbbCdBDcDCBCAE CDCCbD  D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ADDBEDBEEBBCDEABDEACBCDCE

Cevaplarınız   eB      B DEABbE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DDBDBDCCBCCAEEAEEEBDDEBDCECEABEDAECACADE

Cevaplarınız DDBDB                          a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EACCDECCCDBAEEDAACBD

Cevaplarınız         C        Cab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 13 6 2 46

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0

İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
